
OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2025 MOMENTUM AYT Deneme Sınavı-1 12 12 67 7091

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,0 3,7 5,08 2,2 1,3 1,84 13,7 3,8 12,72 10,0 6,8 8,29 31,8 15,6 27,93 202,010 254,630 236,560

Okul Ortalaması 8,3 4,8 7,12 5,3 3,5 4,38 11,2 2,4 10,56 8,4 5,6 7,02 33,2 16,3 29,08 206,580 235,050 227,390

KATILIMLAR

1 0 IRMAK  MA 35 5 33,75 12 2 11,50 47 7 45,25 256,530 1 1 592 129,740 6 12 7072 227,178 5 5 3681

2 0 RÜMEYSA  M 22 15 18,25 19 16 15,00 1 1 0,75 42 32 34,00 252,998 1 2 649 166,480 3 9 6606 214,533 2 7 4324

3 0 SEVİM BAHADIR  M 15 9 12,75 15 17 10,75 30 26 23,50 241,819 2 3 880 185,197 1 7 5852 215,570 1 6 4265

4 24 BUSE YAŞAR  MB 12 11 9,25 13 6 11,50 25 17 20,75 212,935 1 6 2306 162,208 1 10 6728 181,380 1 10 6116

5 0 AÇELYA SEZGİN  M 10 14 6,50 1 4 0,00 11 18 6,50 191,372 3 8 3899 185,197 1 7 5852 196,062 3 9 5295

6 0 ELİF TEPE  MB 6 4 5,00 4 1 3,75 1 0 1,00 11 5 9,75 170,905 2 11 5847 159,953 2 11 6770 165,928 2 12 6677
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2025 MOMENTUM AYT Deneme Sınavı-1 12 12 67 7091

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,0 3,7 5,08 2,2 1,3 1,84 13,7 3,8 12,72 10,0 6,8 8,29 31,8 15,6 27,93 202,010 254,630 236,560

Okul Ortalaması 8,3 4,8 7,12 5,3 3,5 4,38 11,2 2,4 10,56 8,4 5,6 7,02 33,2 16,3 29,08 206,580 235,050 227,390

KATILIMLAR

1 20088 HAYRUNNİSA  MA 36 1 35,75 29 9 26,75 65 10 62,50 224,170 3 5 1582 415,685 1 1 252 329,345 1 1 342

2 110 RABİA BOZDEMİR  MA 28 3 27,25 24 11 21,25 52 14 48,50 210,373 4 7 2509 363,950 2 2 874 291,438 2 2 1220

3 0 REYYAN AKIN  MA 21 12 18,00 20 19 15,25 41 31 33,25 224,933 2 4 1543 335,033 3 3 1300 280,783 3 3 1542

4 42 SE  MA 28 2 27,50 21 15 17,25 49 17 44,75 171,222 5 10 5819 311,032 4 4 1729 251,647 4 4 2648

5 102 MÜZEYYEN ÇEVİK   6 3 5,25 6 9 3,75 12 12 9,00 177,560 1 9 5214 217,605 1 5 4050 196,355 1 8 5274

6 107 ÖMER ÜNLÜ  MA 12 3 11,25 1 4 0,00 13 7 11,25 144,145 6 12 6916 188,553 5 6 5684 178,450 6 11 6249

7 0 AÇELYA SEZGİN  M 10 14 6,50 1 4 0,00 11 18 6,50 191,372 3 8 3899 185,197 1 7 5852 196,062 3 9 5295

8 0 RÜMEYSA  M 22 15 18,25 19 16 15,00 1 1 0,75 42 32 34,00 252,998 1 2 649 166,480 3 9 6606 214,533 2 7 4324

9 0 ELİF TEPE  MB 6 4 5,00 4 1 3,75 1 0 1,00 11 5 9,75 170,905 2 11 5847 159,953 2 11 6770 165,928 2 12 6677
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2025 MOMENTUM AYT Deneme Sınavı-1 12 12 67 7091

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,0 3,7 5,08 2,2 1,3 1,84 13,7 3,8 12,72 10,0 6,8 8,29 31,8 15,6 27,93 202,010 254,630 236,560

Okul Ortalaması 8,3 4,8 7,12 5,3 3,5 4,38 11,2 2,4 10,56 8,4 5,6 7,02 33,2 16,3 29,08 206,580 235,050 227,390

KATILIMLAR

1 20088 HAYRUNNİSA  MA 36 1 35,75 29 9 26,75 65 10 62,50 224,170 3 5 1582 415,685 1 1 252 329,345 1 1 342

2 110 RABİA BOZDEMİR  MA 28 3 27,25 24 11 21,25 52 14 48,50 210,373 4 7 2509 363,950 2 2 874 291,438 2 2 1220

3 0 REYYAN AKIN  MA 21 12 18,00 20 19 15,25 41 31 33,25 224,933 2 4 1543 335,033 3 3 1300 280,783 3 3 1542

4 42 SE  MA 28 2 27,50 21 15 17,25 49 17 44,75 171,222 5 10 5819 311,032 4 4 1729 251,647 4 4 2648

5 0 IRMAK  MA 35 5 33,75 12 2 11,50 47 7 45,25 256,530 1 1 592 129,740 6 12 7072 227,178 5 5 3681

6 0 SEVİM BAHADIR  M 15 9 12,75 15 17 10,75 30 26 23,50 241,819 2 3 880 185,197 1 7 5852 215,570 1 6 4265

7 0 RÜMEYSA  M 22 15 18,25 19 16 15,00 1 1 0,75 42 32 34,00 252,998 1 2 649 166,480 3 9 6606 214,533 2 7 4324

8 102 MÜZEYYEN ÇEVİK   6 3 5,25 6 9 3,75 12 12 9,00 177,560 1 9 5214 217,605 1 5 4050 196,355 1 8 5274

9 0 AÇELYA SEZGİN  M 10 14 6,50 1 4 0,00 11 18 6,50 191,372 3 8 3899 185,197 1 7 5852 196,062 3 9 5295

10 24 BUSE YAŞAR  MB 12 11 9,25 13 6 11,50 25 17 20,75 212,935 1 6 2306 162,208 1 10 6728 181,380 1 10 6116

11 107 ÖMER ÜNLÜ  MA 12 3 11,25 1 4 0,00 13 7 11,25 144,145 6 12 6916 188,553 5 6 5684 178,450 6 11 6249

12 0 ELİF TEPE  MB 6 4 5,00 4 1 3,75 1 0 1,00 11 5 9,75 170,905 2 11 5847 159,953 2 11 6770 165,928 2 12 6677
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SONUÇ BELGESİ 2025 MOMENTUM AYT Deneme Sınavı-1
KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜZEYYEN ÇEVİK 102   

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 10 26,50 66

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32

TYT Fen 20 5 6 3,50 18

Matematik-2 30 6 3 5,25 18 5,25 8,33 9,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 2,23 2,90

Matematik 40 6 3 5,25 13 5,25 10,56 12,72

Fizik 14 1 2 0,50 4 0,50 2,71 2,90

Kimya 13 3 3 2,25 17 2,25 2,33 3,05

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 1,00 1,98 2,34

Fen Bilimleri 40 6 9 3,75 9 3,75 7,02 8,29

Toplam: 280 71 34 62,50 22 62,50 77,24 84,35

Matematik CC  EDCcd    Cb                         

Cevap Anahtarı A CCADEDCBBDCBBCDDEDCEADDEABBAEECEACACBBDB

Fen Bilimleri    Ad      a  BdaD      Ec D e  d c  bA 

Cevap Anahtarı A DCEACBBEEDEDBCBABDACDCEDEAEDDAECBCBBDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Geometri S D Y B%
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%
Bağıl Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
GAZLAR 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Elektroliz 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 2 1 1 50
Hidrokarbonlar 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025 MOMENTUM AYT Deneme Sınavı-1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AÇELYA SEZGİN 0  M

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 11 21,35 53

TYT Sosyal 20 10 6 8,57 43

TYT Matematik 40 13 4 11,75 29

TYT Fen 20 7 3 6,22 31

Türkçe 5 4 1 3,75 75 3,75 1,75 1,01

Edebiyat 19 1 7 -0,75 -4 2,67 2,21 2,13

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 4,17 1,67 1,09

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 1,92 1,50 0,85

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 14 6,50 16 12,50 7,12 5,08

Matematik-2 30 1 1 0,75 3 0,50 8,33 9,81

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 -0,25 2,23 2,90

Matematik 40 1 4 0,00 0 0,25 10,56 12,72

Toplam: 280 65 43 54,39 19 63,68 77,24 84,35

Edebiyat-Sosyal-1 BABeD dbe   d e e  b  A b   BC EAbee Ceb

Cevap Anahtarı A BABCDBBEACDABDDEACDECDABCABEBCDEADBCECDE

Matematik  C   a                         c d     e

Cevap Anahtarı A CCADEDCBBDCBBCDDEDCEADDEABBAEECEACACBBDB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Edebiyat S D Y B%
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 0 0 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Toplumcu Eğilimi Yansıtanlar 1 0 0 0
Tarih-1 S D Y B%
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
Milli Mücadele 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Küresel Turizm 1 0 0 0
Çevre Sorunları 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Geometri S D Y B%
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2025 MOMENTUM AYT Deneme Sınavı-1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA 0  M

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 14 22,50 56

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5

Türkçe 5 4 1 3,75 75 3,75 1,75 1,01

Edebiyat 19 10 8 8,00 42 2,67 2,21 2,13

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 4,17 1,67 1,09

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,92 1,50 0,85

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 15 18,25 46 12,50 7,12 5,08

Tarih-2 11 3 5 1,75 16 1,25 1,27 0,38

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 4,42 1,52 0,72

Felsefe 6 3 3 2,25 38 0,67 0,48 0,27

Felsefe Grubu 6 2 3 1,25 21 0,42 0,42 0,18

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 1,83 0,69 0,30

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 19 16 15,00 38 8,58 4,38 1,84

Matematik-2 30 1 1 0,75 3 0,50 8,33 9,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,25 2,23 2,90

Matematik 40 1 1 0,75 2 0,25 10,56 12,72

Toplam: 280 82 67 65,25 23 63,68 77,24 84,35

Edebiyat-Sosyal-1 BABCcaBaAaDcBcc ACDEbaABC  cBdDEAaBbdCDd

Cevap Anahtarı A BABCDBBEACDABDDEACDECDABCABEBCDEADBCECDE

Sosyal-2 C eaeDdB e DADCCdDEEddbCebAEDeDdd bDACd       

Cevap Anahtarı A CACEDDABEBADADCCADEEBBECBDAEDCDECDCDACBEBDCEBE

Matematik  C      e                               

Cevap Anahtarı A CCADEDCBBDCBBCDDEDCEADDEABBAEECEACACBBDB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Edebiyat S D Y B%
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Halk Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Toplumcu Eğilimi Yansıtanlar 1 1 0 100
Tarih-1 S D Y B%
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
Milli Mücadele 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Küresel Turizm 1 0 1 0
Çevre Sorunları 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%
TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
Milli Mücadele 2 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0
Coğrafya-2 S D Y B%
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 1 0 100
Çevre Sorunları 2 0 2 0
Yerleşmeler 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 1 1 50
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 1 0 100
Felsefe Grubu S D Y B%
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 1 0 100
TOPLUMSAL YAPI 1 0 1 0
Toplumsal Değişme ve Gelişme 1 1 0 100
KLASİK MANTIK 2 0 2 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 1 50
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar ve İşlevleri 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025 MOMENTUM AYT Deneme Sınavı-1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVİM BAHADIR 0  M

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 11 21,35 53

TYT Sosyal 20 10 6 8,57 43

TYT Matematik 40 13 4 11,75 29

TYT Fen 20 7 3 6,22 31

Türkçe 5 4 1 3,75 75 3,75 1,75 1,01

Edebiyat 19 2 5 0,75 4 2,67 2,21 2,13

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 4,17 1,67 1,09

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,92 1,50 0,85

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 9 12,75 32 12,50 7,12 5,08

Tarih-2 11 3 4 2,00 18 1,25 1,27 0,38

Coğrafya-2 11 7 4 6,00 55 4,42 1,52 0,72

Felsefe 6 1 5 -0,25 -4 0,67 0,48 0,27

Felsefe Grubu 6 1 4 0,00 0 0,42 0,42 0,18

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 1,83 0,69 0,30

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 15 17 10,75 27 8,58 4,38 1,84

Toplam: 280 84 51 71,39 25 63,68 77,24 84,35

Edebiyat-Sosyal-1 BABCc B  C  d e b  b   cC  E  DEbDBCECcd

Cevap Anahtarı A BABCDBBEACDABDDEACDECDABCABEBCDEADBCECDE

Sosyal-2     eDbaaBAcbDCCcaEEBBcacbdEaaDcb CD C        

Cevap Anahtarı A CACEDDABEBADADCCADEEBBECBDAEDCDECDCDACBEBDCEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Edebiyat S D Y B%
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 0 0 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Toplumcu Eğilimi Yansıtanlar 1 0 1 0
Tarih-1 S D Y B%
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
Milli Mücadele 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%
TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
Milli Mücadele 2 0 2 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 1 0 100
Coğrafya-2 S D Y B%
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 1 0 100
Çevre Sorunları 2 1 1 50
Yerleşmeler 1 0 1 0
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 1 1 50
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 1 0
Felsefe Grubu S D Y B%
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 1 0
Toplumsal Değişme ve Gelişme 1 1 0 100
KLASİK MANTIK 2 0 2 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
GENÇLİK VE DEĞERLER 2 2 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar ve İşlevleri 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025 MOMENTUM AYT Deneme Sınavı-1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNNİSA 20088  MA

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73

TYT Fen 20 17 2 16,50 83

Matematik-2 30 26 1 25,75 86 15,38 8,33 9,81

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,58 2,23 2,90

Matematik 40 36 1 35,75 89 19,96 10,56 12,72

Fizik 14 13 1 12,75 91 5,33 2,71 2,90

Kimya 13 8 4 7,00 54 4,29 2,33 3,05

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 3,79 1,98 2,34

Fen Bilimleri 40 29 9 26,75 67 13,42 7,02 8,29

Toplam: 280 162 25 155,75 56 98,06 77,24 84,35

Matematik CCA EDCBBDCB CDDbDCEADDEABBAE CEACACBBDB

Cevap Anahtarı A CCADEDCBBDCBBCDDEDCEADDEABBAEECEACACBBDB

Fen Bilimleri DCEACBBdEDEDBCdABD eDCdDEAbeDcE BCaBbDAE

Cevap Anahtarı A DCEACBBEEDEDBCBABDACDCEDEAEDDAECBCBBDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 4 4 0 100
İntegral Alma Kuralları 2 2 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
Geometri S D Y B%
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
Akım ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Kimya S D Y B%
GAZLAR 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Elektroliz 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 2 0 100
Titrasyon 1 0 1 0
Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 2 2 0 100
Hidrokarbonlar 1 0 1 0
Biyoloji S D Y B%
GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 0 67
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025 MOMENTUM AYT Deneme Sınavı-1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK 0  MA

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 10 30 2,50 6

TYT Sosyal 20 3 16 -1,00 -5

TYT Matematik 40 3 9 0,75 2

TYT Fen 20 1 3 0,25 1

Türkçe 5 5 0 5,00 100 0,83 1,75 1,01

Edebiyat 19 16 3 15,25 80 2,54 2,21 2,13

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 1,25 1,67 1,09

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 1,00 1,50 0,85

Edebiyat-Sosyal-1 40 35 5 33,75 84 5,62 7,12 5,08

Tarih-2 11 10 1 9,75 89 1,62 1,27 0,38

Coğrafya-2 11 2 1 1,75 16 0,29 1,52 0,72

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,48 0,27

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,42 0,18

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 0,69 0,30

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 12 2 11,50 29 1,92 4,38 1,84

Toplam: 280 64 65 47,75 17 98,06 77,24 84,35

Edebiyat-Sosyal-1 BABCDBBEACDABeeEACDECDbBCABEBCDadDBCECDE

Cevap Anahtarı A BABCDBBEACDABDDEACDECDABCABEBCDEADBCECDE

Sosyal-2 CACEDDABEdAcAD                                

Cevap Anahtarı A CACEDDABEBADADCCADEEBBECBDAEDCDECDCDACBEBDCEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Edebiyat S D Y B%
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 2 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Halk Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Toplumcu Eğilimi Yansıtanlar 1 1 0 100
Tarih-1 S D Y B%
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
Milli Mücadele 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%
TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
Milli Mücadele 2 2 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 1 0 100
Coğrafya-2 S D Y B%
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 0 0
Çevre Sorunları 2 0 0 0
Yerleşmeler 1 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Felsefe Grubu S D Y B%
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Gelişme 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 2 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
GENÇLİK VE DEĞERLER 2 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar ve İşlevleri 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025 MOMENTUM AYT Deneme Sınavı-1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÜNLÜ 107  MA

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 4 1 3,75 9

TYT Sosyal 20 4 0 4,00 20

TYT Matematik 40 17 1 16,75 42

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1

Matematik-2 30 9 3 8,25 28 15,38 8,33 9,81

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,58 2,23 2,90

Matematik 40 12 3 11,25 28 19,96 10,56 12,72

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 5,33 2,71 2,90

Kimya 13 1 1 0,75 6 4,29 2,33 3,05

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 3,79 1,98 2,34

Fen Bilimleri 40 1 4 0,00 0 13,42 7,02 8,29

Toplam: 280 39 14 35,50 13 98,06 77,24 84,35

Matematik Ce  E  a  CB CD   CEA      d   E  A B   

Cevap Anahtarı A CCADEDCBBDCBBCDDEDCEADDEABBAEECEACACBBDB

Fen Bilimleri b c           dA                  d     

Cevap Anahtarı A DCEACBBEEDEDBCBABDACDCEDEAEDDAECBCBBDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 4 2 0 50
İntegral Alma Kuralları 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Geometri S D Y B%
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 0 33
Çemberde Açı 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%
Bağıl Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Denge ve Denge Şartları 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
GAZLAR 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Elektroliz 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 2 0 0 0
Hidrokarbonlar 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025 MOMENTUM AYT Deneme Sınavı-1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA BOZDEMİR 110  MA

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 8 27,00 68

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 30 22 2 21,50 72 15,38 8,33 9,81

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,58 2,23 2,90

Matematik 40 28 3 27,25 68 19,96 10,56 12,72

Fizik 14 8 5 6,75 48 5,33 2,71 2,90

Kimya 13 7 3 6,25 48 4,29 2,33 3,05

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 3,79 1,98 2,34

Fen Bilimleri 40 24 11 21,25 53 13,42 7,02 8,29

Toplam: 280 138 33 129,75 46 98,06 77,24 84,35

Matematik CCbDEDCBBDCB  DDEDCEA  EAd AE  EACb BB B

Cevap Anahtarı A CCADEDCBBDCBBCDDEDCEADDEABBAEECEACACBBDB

Fen Bilimleri D bACaBaEcdDBCBAdDc D  aEAEDD ECBCacbDAE

Cevap Anahtarı A DCEACBBEEDEDBCBABDACDCEDEAEDDAECBCBBDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 4 2 0 50
İntegral Alma Kuralları 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
Geometri S D Y B%
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 2 1 67
Çemberde Açı 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
Akım ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Kimya S D Y B%
GAZLAR 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Elektroliz 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 1 0 50
Titrasyon 1 0 0 0
Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 2 2 0 100
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Biyoloji S D Y B%
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 3 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025 MOMENTUM AYT Deneme Sınavı-1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN AKIN 0  MA

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 17 8 15,00 50 15,38 8,33 9,81

Geometri 10 4 4 3,00 30 4,58 2,23 2,90

Matematik 40 21 12 18,00 45 19,96 10,56 12,72

Fizik 14 8 6 6,50 46 5,33 2,71 2,90

Kimya 13 6 6 4,50 35 4,29 2,33 3,05

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 3,79 1,98 2,34

Fen Bilimleri 40 20 19 15,25 38 13,42 7,02 8,29

Toplam: 280 139 48 127,00 45 98,06 77,24 84,35

Matematik CCcDEDCBebCc eDDdDCE  DEAB cc  bACd BaaB

Cevap Anahtarı A CCADEDCBBDCBBCDDEDCEADDEABBAEECEACACBBDB

Fen Bilimleri DeEACacdbDbDBCdAaDA eCaaEdEDDdEedCeBbDdc

Cevap Anahtarı A DCEACBBEEDEDBCBABDACDCEDEAEDDAECBCBBDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 4 2 0 50
İntegral Alma Kuralları 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 0 1 0
Geometri S D Y B%
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 1 2 33
Çemberde Açı 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
Akım ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Kimya S D Y B%
GAZLAR 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 1 1 50
Titrasyon 1 0 1 0
Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 2 1 1 50
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Biyoloji S D Y B%
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2025 MOMENTUM AYT Deneme Sınavı-1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SE 42  MA

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 11 21,35 53

TYT Sosyal 20 10 6 8,57 43

TYT Matematik 40 13 4 11,75 29

TYT Fen 20 7 3 6,22 31

Matematik-2 30 22 1 21,75 73 15,38 8,33 9,81

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,58 2,23 2,90

Matematik 40 28 2 27,50 69 19,96 10,56 12,72

Fizik 14 8 6 6,50 46 5,33 2,71 2,90

Kimya 13 8 3 7,25 56 4,29 2,33 3,05

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 3,79 1,98 2,34

Fen Bilimleri 40 21 15 17,25 43 13,42 7,02 8,29

Toplam: 280 103 42 92,64 33 98,06 77,24 84,35

Matematik CCADED BB CcBCDDEDCE D E  BAE   ACA eBDB

Cevap Anahtarı A CCADEDCBBDCBBCDDEDCEADDEABBAEECEACACBBDB

Fen Bilimleri DCcAaBBdbaEaBCBAeDd DC DEAbaeeECB BBba b

Cevap Anahtarı A DCEACBBEEDEDBCBABDACDCEDEAEDDAECBCBBDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
TÜREV 4 2 0 50
İntegral Alma Kuralları 2 2 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
Geometri S D Y B%
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0
Akım ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Kimya S D Y B%
GAZLAR 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Elektroliz 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 2 0 100
Titrasyon 1 0 0 0
Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 2 2 0 100
Hidrokarbonlar 1 0 1 0
Biyoloji S D Y B%
GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2025 MOMENTUM AYT Deneme Sınavı-1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE YAŞAR 24  MB

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,75 42

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 1 0,75 4

Türkçe 5 3 1 2,75 55 2,38 1,75 1,01

Edebiyat 19 4 5 2,75 14 1,62 2,21 2,13

Tarih-1 10 1 4 0,00 0 0,00 1,67 1,09

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,12 1,50 0,85

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 11 9,25 23 7,12 7,12 5,08

Tarih-2 11 2 1 1,75 16 0,88 1,27 0,38

Coğrafya-2 11 4 2 3,50 32 1,62 1,52 0,72

Felsefe 6 3 1 2,75 46 1,88 0,48 0,27

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 1,88 0,42 0,18

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 1,38 0,69 0,30

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 13 6 11,50 29 7,62 4,38 1,84

Toplam: 280 58 32 50,00 18 42,50 77,24 84,35

Edebiyat-Sosyal-1 BA bD da d dB   e DE   Bb  aB   eeB ECDa

Cevap Anahtarı A BABCDBBEACDABDDEACDECDABCABEBCDEADBCECDE

Sosyal-2   C    a B  d C cDE  B CBDe D Dc  bD C        

Cevap Anahtarı A CACEDDABEBADADCCADEEBBECBDAEDCDECDCDACBEBDCEBE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Edebiyat S D Y B%
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Halk Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 0 0 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Toplumcu Eğilimi Yansıtanlar 1 1 0 100
Tarih-1 S D Y B%
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
Milli Mücadele 2 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%
TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
Milli Mücadele 2 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0
Coğrafya-2 S D Y B%
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 0 0
Çevre Sorunları 2 1 1 50
Yerleşmeler 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 1 0 50
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 1 0
Felsefe Grubu S D Y B%
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 1 0 100
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Gelişme 1 1 0 100
KLASİK MANTIK 2 0 1 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
GENÇLİK VE DEĞERLER 2 1 1 50
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar ve İşlevleri 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
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Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TEPE 0  MB

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 9 18,75 47

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 5 2 0 2,00 40 2,38 1,75 1,01

Edebiyat 19 1 2 0,50 3 1,62 2,21 2,13

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,00 1,67 1,09

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,12 1,50 0,85

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 4 5,00 13 7,12 7,12 5,08

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,88 1,27 0,38

Coğrafya-2 11 0 1 -0,25 -2 1,62 1,52 0,72

Felsefe 6 1 0 1,00 17 1,88 0,48 0,27

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 1,88 0,42 0,18

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 1,38 0,69 0,30

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 4 1 3,75 9 7,62 4,38 1,84

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 0,50 8,33 9,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 2,23 2,90

Matematik 40 1 0 1,00 3 0,50 10,56 12,72

Toplam: 280 40 20 35,00 13 42,50 77,24 84,35

Edebiyat-Sosyal-1 BA      e  Ae                     BC Ccd

Cevap Anahtarı A BABCDBBEACDABDDEACDECDABCABEBCDEADBCECDE

Sosyal-2             d          C    D   C    C        

Cevap Anahtarı A CACEDDABEBADADCCADEEBBECBDAEDCDECDCDACBEBDCEBE

Matematik  C                                      

Cevap Anahtarı A CCADEDCBBDCBBCDDEDCEADDEABBAEECEACACBBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Edebiyat S D Y B%
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Halk Hikâyeleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Genel Özellikler 1 0 0 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Toplumcu Eğilimi Yansıtanlar 1 0 0 0
Tarih-1 S D Y B%
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
Milli Mücadele 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 0 0 0
Çevre Sorunları 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%
TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
Milli Mücadele 2 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0
Coğrafya-2 S D Y B%
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 0 0 0
Çevre Sorunları 2 0 0 0
Yerleşmeler 1 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Felsefe Grubu S D Y B%
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 1 0 100
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Gelişme 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 2 1 0 50
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
GENÇLİK VE DEĞERLER 2 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar ve İşlevleri 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
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