
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2025 TYT MOMENTUM TYT-1 Deneme 23 23 131 12931

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,9 10,2 23,35 10,7 5,0 9,47 13,9 5,3 12,56 7,3 4,3 6,22 57,8 24,8 51,60 295,370

Okul Ortalaması 24,2 11,5 21,35 10,0 5,9 8,57 12,8 4,2 11,74 7,1 3,5 6,22 54,1 25,0 47,88 280,370

KATILIMLAR

1 0 REYYAN AKIN  MA 33 7 31,25 16 4 15,00 33 2 32,50 16 4 15,00 98 17 93,75 422,185 1 1 1 5 468

2 20088 HAYRUNNİSA  MA 36 4 35,00 14 5 12,75 30 4 29,00 17 2 16,50 97 15 93,25 420,967 2 2 2 6 490

3 110 RABİA BOZDEMİR  MA 29 8 27,00 13 4 12,00 30 2 29,50 14 5 12,75 86 19 81,25 385,155 3 3 3 17 1566

4 653 MEHLİKA  MA 33 7 31,25 12 5 10,75 26 1 25,75 13 6 11,50 84 19 79,25 378,939 4 4 4 18 1836

5 0 SENA UYGUN  MA 32 8 30,00 13 4 12,00 21 2 20,50 17 3 16,25 83 17 78,75 378,569 5 5 5 19 1849

6 0 DİLARA   30 10 27,50 13 7 11,25 29 6 27,50 11 7 9,25 83 30 75,50 367,537 1 6 6 23 2322

7 0 HALİL ŞENGÜL  M 26 10 23,50 10 7 8,25 25 9 22,75 12 5 10,75 73 31 65,25 337,919 1 7 7 42 3762

8 82 SILA TÜRKYILMAZ  MA 27 12 24,00 12 4 11,00 17 3 16,25 9 4 8,00 65 23 59,25 319,776 6 8 8 58 4805

9 141 ŞENNUR  MA 26 7 24,25 12 6 10,50 11 3 10,25 12 0 12,00 61 16 57,00 314,075 7 9 9 62 5159

10 0   26 12 23,00 12 7 10,25 13 5 11,75 10 6 8,50 61 30 53,50 303,075 2 10 10 66 5880

11 102 MÜZEYYEN ÇEVİK   29 10 26,50 12 5 10,75 13 1 12,75 5 6 3,50 59 22 53,50 301,907 3 11 11 68 5951

12 0 SEVGİ BOZTAŞ   21 17 16,75 13 7 11,25 5 10 2,50 14 6 12,50 53 40 43,00 273,366 4 12 12 94 7819

13 59 FATMANUR CYZ  MA 24 12 21,00 10 6 8,50 7 6 5,50 5 7 3,25 46 31 38,25 257,306 8 13 13 103 8938

14 0 CEMRE MEMİŞ   26 6 24,50 9 3 8,25 2 4 1,00 1 0 1,00 38 13 34,75 246,504 5 14 14 108 9695

15 0 SEHER KAYA  MA 22 14 18,50 7 3 6,25 5 5 3,75 3 1 2,75 37 23 31,25 236,734 9 15 15 114 10276

16 0 RÜMEYSA  M 26 14 22,50 11 9 8,75 2 4 1,00 1 8 -1,00 40 35 31,25 235,859 2 16 16 117 10328

17 24 BUŞE YAŞAR  MB 20 13 16,75 12 1 11,75 1 1 0,75 33 15 29,25 230,529 1 17 17 118 10655

18 121 RÜMEYSA ÇETİN  MB 26 8 24,00 4 5 2,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 32 16 28,00 226,425 2 18 18 120 10875

19 0 MEDNE  M 23 15 19,25 9 9 6,75 2 2 1,50 34 26 27,50 225,144 3 19 19 122 10936

20 0 ELİF TEPE  MB 21 9 18,75 8 3 7,25 0 3 -0,75 29 15 25,25 218,576 3 20 20 125 11243

21 107 ÖMER ÜNLÜ  MA 4 1 3,75 4 0 4,00 17 1 16,75 1 5 -0,25 26 7 24,25 215,814 10 21 21 126 11364

22 0 IRMAK  MA 10 30 2,50 3 16 -1,00 3 9 0,75 1 3 0,25 17 58 2,50 152,261 11 22 22 129 12686

23 0 ECENAZ  MB 7 30 -0,50 2 16 -2,00 1 12 -2,00 10 58 -4,50
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2025 TYT MOMENTUM TYT-1 Deneme 23 23 131 12931

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,9 10,2 23,35 10,7 5,0 9,47 13,9 5,3 12,56 7,3 4,3 6,22 57,8 24,8 51,60 295,370

Okul Ortalaması 24,2 11,5 21,35 10,0 5,9 8,57 12,8 4,2 11,74 7,1 3,5 6,22 54,1 25,0 47,88 280,370

KATILIMLAR

1 0 REYYAN AKIN  MA 33 7 31,25 16 4 15,00 33 2 32,50 16 4 15,00 98 17 93,75 422,185 1 1 1 5 468

2 20088 HAYRUNNİSA  MA 36 4 35,00 14 5 12,75 30 4 29,00 17 2 16,50 97 15 93,25 420,967 2 2 2 6 490

3 110 RABİA BOZDEMİR  MA 29 8 27,00 13 4 12,00 30 2 29,50 14 5 12,75 86 19 81,25 385,155 3 3 3 17 1566

4 653 MEHLİKA  MA 33 7 31,25 12 5 10,75 26 1 25,75 13 6 11,50 84 19 79,25 378,939 4 4 4 18 1836

5 0 SENA UYGUN  MA 32 8 30,00 13 4 12,00 21 2 20,50 17 3 16,25 83 17 78,75 378,569 5 5 5 19 1849

6 0 DİLARA   30 10 27,50 13 7 11,25 29 6 27,50 11 7 9,25 83 30 75,50 367,537 1 6 6 23 2322

7 0 HALİL ŞENGÜL  M 26 10 23,50 10 7 8,25 25 9 22,75 12 5 10,75 73 31 65,25 337,919 1 7 7 42 3762

8 82 SILA TÜRKYILMAZ  MA 27 12 24,00 12 4 11,00 17 3 16,25 9 4 8,00 65 23 59,25 319,776 6 8 8 58 4805

9 141 ŞENNUR  MA 26 7 24,25 12 6 10,50 11 3 10,25 12 0 12,00 61 16 57,00 314,075 7 9 9 62 5159

10 0   26 12 23,00 12 7 10,25 13 5 11,75 10 6 8,50 61 30 53,50 303,075 2 10 10 66 5880

11 102 MÜZEYYEN ÇEVİK   29 10 26,50 12 5 10,75 13 1 12,75 5 6 3,50 59 22 53,50 301,907 3 11 11 68 5951

12 0 SEVGİ BOZTAŞ   21 17 16,75 13 7 11,25 5 10 2,50 14 6 12,50 53 40 43,00 273,366 4 12 12 94 7819

13 59 FATMANUR CYZ  MA 24 12 21,00 10 6 8,50 7 6 5,50 5 7 3,25 46 31 38,25 257,306 8 13 13 103 8938

14 0 CEMRE MEMİŞ   26 6 24,50 9 3 8,25 2 4 1,00 1 0 1,00 38 13 34,75 246,504 5 14 14 108 9695

15 0 SEHER KAYA  MA 22 14 18,50 7 3 6,25 5 5 3,75 3 1 2,75 37 23 31,25 236,734 9 15 15 114 10276

16 0 RÜMEYSA  M 26 14 22,50 11 9 8,75 2 4 1,00 1 8 -1,00 40 35 31,25 235,859 2 16 16 117 10328

17 24 BUŞE YAŞAR  MB 20 13 16,75 12 1 11,75 1 1 0,75 33 15 29,25 230,529 1 17 17 118 10655

18 121 RÜMEYSA ÇETİN  MB 26 8 24,00 4 5 2,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 32 16 28,00 226,425 2 18 18 120 10875

19 0 MEDNE  M 23 15 19,25 9 9 6,75 2 2 1,50 34 26 27,50 225,144 3 19 19 122 10936

20 0 ELİF TEPE  MB 21 9 18,75 8 3 7,25 0 3 -0,75 29 15 25,25 218,576 3 20 20 125 11243

21 107 ÖMER ÜNLÜ  MA 4 1 3,75 4 0 4,00 17 1 16,75 1 5 -0,25 26 7 24,25 215,814 10 21 21 126 11364

22 0 IRMAK  MA 10 30 2,50 3 16 -1,00 3 9 0,75 1 3 0,25 17 58 2,50 152,261 11 22 22 129 12686

23 0 ECENAZ  MB 7 30 -0,50 2 16 -2,00 1 12 -2,00 10 58 -4,50
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2025 TYT MOMENTUM TYT-1 Deneme 23 23 131 12931

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,9 10,2 23,35 10,7 5,0 9,47 13,9 5,3 12,56 7,3 4,3 6,22 57,8 24,8 51,60 295,370

Okul Ortalaması 24,2 11,5 21,35 10,0 5,9 8,57 12,8 4,2 11,74 7,1 3,5 6,22 54,1 25,0 47,88 280,370

KATILIMLAR

1 0 REYYAN AKIN  MA 33 7 31,25 16 4 15,00 33 2 32,50 16 4 15,00 98 17 93,75 422,185 1 1 1 5 468

2 20088 HAYRUNNİSA  MA 36 4 35,00 14 5 12,75 30 4 29,00 17 2 16,50 97 15 93,25 420,967 2 2 2 6 490

3 110 RABİA BOZDEMİR  MA 29 8 27,00 13 4 12,00 30 2 29,50 14 5 12,75 86 19 81,25 385,155 3 3 3 17 1566

4 653 MEHLİKA  MA 33 7 31,25 12 5 10,75 26 1 25,75 13 6 11,50 84 19 79,25 378,939 4 4 4 18 1836

5 0 SENA UYGUN  MA 32 8 30,00 13 4 12,00 21 2 20,50 17 3 16,25 83 17 78,75 378,569 5 5 5 19 1849

6 0 DİLARA   30 10 27,50 13 7 11,25 29 6 27,50 11 7 9,25 83 30 75,50 367,537 1 6 6 23 2322

7 0 HALİL ŞENGÜL  M 26 10 23,50 10 7 8,25 25 9 22,75 12 5 10,75 73 31 65,25 337,919 1 7 7 42 3762

8 82 SILA TÜRKYILMAZ  MA 27 12 24,00 12 4 11,00 17 3 16,25 9 4 8,00 65 23 59,25 319,776 6 8 8 58 4805

9 141 ŞENNUR  MA 26 7 24,25 12 6 10,50 11 3 10,25 12 0 12,00 61 16 57,00 314,075 7 9 9 62 5159

10 0   26 12 23,00 12 7 10,25 13 5 11,75 10 6 8,50 61 30 53,50 303,075 2 10 10 66 5880

11 102 MÜZEYYEN ÇEVİK   29 10 26,50 12 5 10,75 13 1 12,75 5 6 3,50 59 22 53,50 301,907 3 11 11 68 5951

12 0 SEVGİ BOZTAŞ   21 17 16,75 13 7 11,25 5 10 2,50 14 6 12,50 53 40 43,00 273,366 4 12 12 94 7819

13 59 FATMANUR CYZ  MA 24 12 21,00 10 6 8,50 7 6 5,50 5 7 3,25 46 31 38,25 257,306 8 13 13 103 8938

14 0 CEMRE MEMİŞ   26 6 24,50 9 3 8,25 2 4 1,00 1 0 1,00 38 13 34,75 246,504 5 14 14 108 9695

15 0 SEHER KAYA  MA 22 14 18,50 7 3 6,25 5 5 3,75 3 1 2,75 37 23 31,25 236,734 9 15 15 114 10276

16 0 RÜMEYSA  M 26 14 22,50 11 9 8,75 2 4 1,00 1 8 -1,00 40 35 31,25 235,859 2 16 16 117 10328

17 24 BUŞE YAŞAR  MB 20 13 16,75 12 1 11,75 1 1 0,75 33 15 29,25 230,529 1 17 17 118 10655

18 121 RÜMEYSA ÇETİN  MB 26 8 24,00 4 5 2,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 32 16 28,00 226,425 2 18 18 120 10875

19 0 MEDNE  M 23 15 19,25 9 9 6,75 2 2 1,50 34 26 27,50 225,144 3 19 19 122 10936

20 0 ELİF TEPE  MB 21 9 18,75 8 3 7,25 0 3 -0,75 29 15 25,25 218,576 3 20 20 125 11243

21 107 ÖMER ÜNLÜ  MA 4 1 3,75 4 0 4,00 17 1 16,75 1 5 -0,25 26 7 24,25 215,814 10 21 21 126 11364

22 0 IRMAK  MA 10 30 2,50 3 16 -1,00 3 9 0,75 1 3 0,25 17 58 2,50 152,261 11 22 22 129 12686

23 0 ECENAZ  MB 7 30 -0,50 2 16 -2,00 1 12 -2,00 10 58 -4,50
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SONUÇ BELGESİ 2025 TYT MOMENTUM TYT-1 Deneme
KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 23,65 21,35 23,35

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,80 1,48 1,93

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,15 2,48 3,01

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,05 2,58 2,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,35 2,03 1,92

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,35 8,57 9,47

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 8,55 9,26 10,18

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,55 2,48 2,38

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 11,10 11,74 12,56

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,45 1,70 1,88

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,45 2,72 2,14

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,05 1,80 2,20

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 6,95 6,22 6,22

Toplam: 120 61 30 53,50 45 52,05 47,87 51,61

TYT Türkçe CAeCcDB Be abeAABCAbDCBAADCEdBaEbBbACAeD

Cevap Anahtarı A CABCEDBABCCDCCAABCADDCBAADCEEBCEDBEACABD

TYT Sosyal B ebeEEDCdCeBDAaCDCa     

Cevap Anahtarı A BDAECEEDCACABDAECDCBDEBCC

TYT Matematik bBCeeEce DEE   DB               CEDB   C

Cevap Anahtarı A EBCABEDAEDEEABADBDDECDCBCCBBCABCCEDBDADC

TYT Fen BeAdCcdBD   ACc BbCD

Cevap Anahtarı A BDAECABBDBDEACAEBECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 2 1 67
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
Afetler 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 3 25
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 2 1 29
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025 TYT MOMENTUM TYT-1 Deneme

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE MEMİŞ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 6 24,50 61 23,65 21,35 23,35

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,80 1,48 1,93

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,15 2,48 3,01

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,05 2,58 2,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,35 2,03 1,92

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 10,35 8,57 9,47

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 8,55 9,26 10,18

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,48 2,38

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 11,10 11,74 12,56

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,45 1,70 1,88

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,45 2,72 2,14

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,05 1,80 2,20

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 6,95 6,22 6,22

Toplam: 120 38 13 34,75 29 52,05 47,87 51,61

TYT Türkçe CAd c B BCe  CAABCcD CB AbCEdBCEDBE CABD

Cevap Anahtarı A CABCEDBABCCDCCAABCADDCBAADCEEBCEDBEACABD

TYT Sosyal    b E DCAC aeAE  CB     

Cevap Anahtarı A BDAECEEDCACABDAECDCBDEBCC

TYT Matematik  a c bD  D    b                         

Cevap Anahtarı A EBCABEDAEDEEABADBDDECDCBCCBBCABCCEDBDADC

TYT Fen        B            

Cevap Anahtarı A BDAECABBDBDEACAEBECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Cümlede Kavramlar 3 1 1 33
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 7 1 70
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
Afetler 1 1 0 100
Nüfus 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 2 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 1 0 14
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025 TYT MOMENTUM TYT-1 Deneme

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 23,65 21,35 23,35

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,80 1,48 1,93

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,15 2,48 3,01

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,05 2,58 2,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,35 2,03 1,92

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,35 8,57 9,47

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 8,55 9,26 10,18

Geometri 10 7 2 6,50 65 2,55 2,48 2,38

TYT Matematik 40 29 6 27,50 69 11,10 11,74 12,56

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,45 1,70 1,88

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,45 2,72 2,14

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,05 1,80 2,20

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 6,95 6,22 6,22

Toplam: 120 83 30 75,50 63 52,05 47,87 51,61

TYT Türkçe dCCABEDCCDABABCCAACDDBeCDecEBEacCdeAeDcA

Cevap Anahtarı B BCCABEDCCDABABCCAACDDBACDAEEBEDBCCCABDEA

TYT Sosyal ABbeEaCAEEbCABDaEacC     

Cevap Anahtarı B ABDCEDCAEEACABDDECBCBDECC

TYT Matematik CAbBDAeEAaADED BDDBeCBCD BB A ECCdDDcCA 

Cevap Anahtarı B CAEBDABEAEADEDEBDDBCCBCDCBBEACECCBDDBCAD

TYT Fen DdCbdBcB aaC ADECEBc

Cevap Anahtarı B DBCAEBABDBDCEADECEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 5 44
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
Afetler 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 2 50
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 6 1 86
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025 TYT MOMENTUM TYT-1 Deneme

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜZEYYEN ÇEVİK 102   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 23,65 21,35 23,35

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,80 1,48 1,93

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,15 2,48 3,01

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,05 2,58 2,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,35 2,03 1,92

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,35 8,57 9,47

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 8,55 9,26 10,18

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,48 2,38

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 11,10 11,74 12,56

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,45 1,70 1,88

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,45 2,72 2,14

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,05 1,80 2,20

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 6,95 6,22 6,22

Toplam: 120 59 22 53,50 45 52,05 47,87 51,61

TYT Türkçe eCCABbDba eBABaCbACDDBAdDAEEcEbBCCCABDEA

Cevap Anahtarı B BCCABEDCCDABABCCAACDDBACDAEEBEDBCCCABDEA

TYT Sosyal dB CEcC  EdCABDbECaC     

Cevap Anahtarı B ABDCEDCAEEACABDDECBCBDECC

TYT Matematik CcEBDA EAE  ED BD B                     

Cevap Anahtarı B CAEBDABEAEADEDEBDDBCCBCDCBBEACECCBDDBCAD

TYT Fen cd bEe  DBDC  b e   

Cevap Anahtarı B DBCAEBABDBDCEADECEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 2 1 67
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
Afetler 1 0 0 0
Nüfus 1 1 0 100
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 1 50
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 3 0 43
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2025 TYT MOMENTUM TYT-1 Deneme

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ BOZTAŞ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 23,65 21,35 23,35

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,80 1,48 1,93

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,15 2,48 3,01

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,05 2,58 2,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,35 2,03 1,92

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,35 8,57 9,47

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 8,55 9,26 10,18

Geometri 10 2 3 1,25 13 2,55 2,48 2,38

TYT Matematik 40 5 10 2,50 6 11,10 11,74 12,56

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,45 1,70 1,88

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,45 2,72 2,14

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,05 1,80 2,20

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 6,95 6,22 6,22

Toplam: 120 53 40 43,00 36 52,05 47,87 51,61

TYT Türkçe BCCAebDCCDeB BaCcACDDBcCcebEdEbdaCaeeD d

Cevap Anahtarı B BCCABEDCCDABABCCAACDDBACDAEEBEDBCCCABDEA

TYT Sosyal ABDeEbCAEbdCAaDDEaeC     

Cevap Anahtarı B ABDCEDCAEEACABDDECBCBDECC

TYT Matematik ebd  ce Aa D   a             C CaaDb    

Cevap Anahtarı B CAEBDABEAEADEDEBDDBCCBCDCBBEACECCBDDBCAD

TYT Fen DcaAEdABDBaCEADcCEBe

Cevap Anahtarı B DBCAEBABDBDCEADECEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 1 2 33
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 6 4 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 6 22
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
Afetler 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 3 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 7 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Deltoid 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025 TYT MOMENTUM TYT-1 Deneme

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL ŞENGÜL 0  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 21,75 21,35 23,35

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,33 1,48 1,93

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,00 2,48 3,01

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,50 2,58 2,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,08 2,03 1,92

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 7,92 8,57 9,47

Matematik-1 30 20 7 18,25 61 6,92 9,26 10,18

Geometri 10 5 2 4,50 45 1,50 2,48 2,38

TYT Matematik 40 25 9 22,75 57 8,42 11,74 12,56

Fizik 7 4 2 3,50 50 0,75 1,70 1,88

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,92 2,72 2,14

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,58 1,80 2,20

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 3,25 6,22 6,22

Toplam: 120 73 31 65,25 54 41,33 47,87 51,61

TYT Türkçe CAeCcDB a C e bABbADDeBAADCEcBCEcBEbCABD

Cevap Anahtarı A CABCEDBABCCDCCAABCADDCBAADCEEBCEDBEACABD

TYT Sosyal dbdECEEDC CbaeAE  Cc     

Cevap Anahtarı A BDAECEEDCACABDAECDCBDEBCC

TYT Matematik EBCe EcAEDEEcBADBDDECabBC a aAcCC D aA C

Cevap Anahtarı A EBCABEDAEDEEABADBDDECDCBCCBBCABCCEDBDADC

TYT Fen BD dCdBB BDEAdA BcCb

Cevap Anahtarı A BDAECABBDBDEACAEBECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 2 1 67
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
Afetler 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 1 50
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 3 3 43
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2025 TYT MOMENTUM TYT-1 Deneme

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDNE 0  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 21,75 21,35 23,35

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,33 1,48 1,93

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 3,00 2,48 3,01

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 2,58 2,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,08 2,03 1,92

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 7,92 8,57 9,47

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 6,92 9,26 10,18

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,50 2,48 2,38

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 8,42 11,74 12,56

Toplam: 120 34 26 27,50 23 41,33 47,87 51,61

TYT Türkçe dCCABcDCac BABCee eeDBACceEEBEadaCCeeDEA

Cevap Anahtarı B BCCABEDCCDABABCCAACDDBACDAEEBEDBCCCABDEA

TYT Sosyal baD EcCAbceCABDaae C     

Cevap Anahtarı B ABDCEDCAEEACABDDECBCBDECC

TYT Matematik        E            d  D     d          

Cevap Anahtarı B CAEBDABEAEADEDEBDDBCCBCDCBBEACECCBDDBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 2 1 67
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 5 5 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
Afetler 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 0 25
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025 TYT MOMENTUM TYT-1 Deneme

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA 0  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 21,75 21,35 23,35

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,33 1,48 1,93

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,00 2,48 3,01

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,58 2,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,08 2,03 1,92

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 7,92 8,57 9,47

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 6,92 9,26 10,18

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,50 2,48 2,38

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 8,42 11,74 12,56

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,75 1,70 1,88

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,92 2,72 2,14

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,58 1,80 2,20

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5 3,25 6,22 6,22

Toplam: 120 40 35 31,25 26 41,33 47,87 51,61

TYT Türkçe ceCABcDbCDdBABbCbdCDDBACDAEdcEbBCCCAeDbd

Cevap Anahtarı B BCCABEDCCDABABCCAACDDBACDAEEBEDBCCCABDEA

TYT Sosyal cBbeEDCAaEbCAdDcEaaC     

Cevap Anahtarı B ABDCEDCAEEACABDDECBCBDECC

TYT Matematik  bb Dc     Dd                           

Cevap Anahtarı B CAEBDABEAEADEDEBDDBCCBCDCBBEACECCBDDBCAD

TYT Fen ecab  b  B     ae  c

Cevap Anahtarı B DBCAEBABDBDCEADECEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Cümlede Kavramlar 3 2 1 67
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
Afetler 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 2 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 1 0 14
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025 TYT MOMENTUM TYT-1 Deneme

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR CYZ 59  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 22,59 21,35 23,35

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,86 1,48 1,93

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,41 2,48 3,01

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,57 2,58 2,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,41 2,03 1,92

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,25 8,57 9,47

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 13,70 9,26 10,18

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,61 2,48 2,38

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 17,32 11,74 12,56

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,68 1,70 1,88

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,50 2,72 2,14

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,73 1,80 2,20

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 8,91 6,22 6,22

Toplam: 120 46 31 38,25 32 58,07 47,87 51,61

TYT Türkçe eCCAB DbeD BAB C bbDDBAeDAEaBEacCdCAecEA

Cevap Anahtarı B BCCABEDCCDABABCCAACDDBACDAEEBEDBCCCABDEA

TYT Sosyal AB e bC bEbCABcDE eC     

Cevap Anahtarı B ABDCEDCAEEACABDDECBCBDECC

TYT Matematik     b  acE aaD    BCCB   B   d          

Cevap Anahtarı B CAEBDABEAEADEDEBDDBCCBCDCBBEACECCBDDBCAD

TYT Fen ec d  A  B e  DbeEBc

Cevap Anahtarı B DBCAEBABDBDCEADECEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 2 0 67
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 7 3 70
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
Afetler 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 4 1 57
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025 TYT MOMENTUM TYT-1 Deneme

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNNİSA 20088  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 22,59 21,35 23,35

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,86 1,48 1,93

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,48 3,01

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,57 2,58 2,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,41 2,03 1,92

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,25 8,57 9,47

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 13,70 9,26 10,18

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,61 2,48 2,38

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 17,32 11,74 12,56

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,68 1,70 1,88

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,50 2,72 2,14

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,73 1,80 2,20

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 8,91 6,22 6,22

Toplam: 120 97 15 93,25 78 58,07 47,87 51,61

TYT Türkçe CAdCcDBABCCDCCAABCdDDCBAADCEEBCEDBEACdBD

Cevap Anahtarı A CABCEDBABCCDCCAABCADDCBAADCEEBCEDBEACABD

TYT Sosyal BDcECEEbCACeaDAE eCB     

Cevap Anahtarı A BDAECEEDCACABDAECDCBDEBCC

TYT Matematik EBCbBEDeEDEEcBADBDD   CBC  BCcBCC DBDADC

Cevap Anahtarı A EBCABEDAEDEEABADBDDECDCBCCBBCABCCEDBDADC

TYT Fen BcAECABBDBDEACAEBb D

Cevap Anahtarı A BDAECABBDBDEACAEBECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 2 1 67
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
Afetler 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 5 0 71
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025 TYT MOMENTUM TYT-1 Deneme

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 30 2,50 6 22,59 21,35 23,35

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,86 1,48 1,93

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 2,41 2,48 3,01

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,57 2,58 2,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,41 2,03 1,92

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 16 -1,00 -5 9,25 8,57 9,47

Matematik-1 30 3 9 0,75 3 13,70 9,26 10,18

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,61 2,48 2,38

TYT Matematik 40 3 9 0,75 2 17,32 11,74 12,56

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,68 1,70 1,88

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,50 2,72 2,14

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,73 1,80 2,20

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 8,91 6,22 6,22

Toplam: 120 17 58 2,50 2 58,07 47,87 51,61

TYT Türkçe CAaeccedBaCeeCcbadebceBAbDbbdabEeaEcdbca

Cevap Anahtarı A CABCEDBABCCDCCAABCADDCBAADCEEBCEDBEACABD

TYT Sosyal dbdEea cbeCbaeccacCe     

Cevap Anahtarı A BDAECEEDCACABDAECDCBDEBCC

TYT Matematik  dbAec   cbE     Dba      c             

Cevap Anahtarı A EBCABEDAEDEEABADBDDECDCBCCBBCABCCEDBDADC

TYT Fen dedE                

Cevap Anahtarı A BDAECABBDBDEACAEBECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Cümlede Kavramlar 3 0 3 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 2 8 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 7 22
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
Afetler 1 0 1 0
Nüfus 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 2 25
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 7 1 1 14
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025 TYT MOMENTUM TYT-1 Deneme

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHLİKA 653  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 22,59 21,35 23,35

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,86 1,48 1,93

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,41 2,48 3,01

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,57 2,58 2,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,41 2,03 1,92

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,25 8,57 9,47

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 13,70 9,26 10,18

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,61 2,48 2,38

TYT Matematik 40 26 1 25,75 64 17,32 11,74 12,56

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,68 1,70 1,88

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,50 2,72 2,14

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,73 1,80 2,20

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 8,91 6,22 6,22

Toplam: 120 84 19 79,25 66 58,07 47,87 51,61

TYT Türkçe CAdCEDBABCCeCCAABCADDCBeADCEEeCEacEACeBD

Cevap Anahtarı A CABCEDBABCCDCCAABCADDCBAADCEEBCEDBEACABD

TYT Sosyal B bEabEDCdCeBDAE  CB     

Cevap Anahtarı A BDAECEEDCACABDAECDCBDEBCC

TYT Matematik bBC BEDA DEEABADBDD         CABCC DBDA C

Cevap Anahtarı A EBCABEDAEDEEABADBDDECDCBCCBBCABCCEDBDADC

TYT Fen BDAEC cBaBDcACAcBbCb

Cevap Anahtarı A BDAECABBDBDEACAEBECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
Afetler 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 1 50
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 3 0 43
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2025 TYT MOMENTUM TYT-1 Deneme

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÜNLÜ 107  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 1 3,75 9 22,59 21,35 23,35

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,86 1,48 1,93

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,41 2,48 3,01

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,57 2,58 2,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,41 2,03 1,92

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 0 4,00 20 9,25 8,57 9,47

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 13,70 9,26 10,18

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,61 2,48 2,38

TYT Matematik 40 17 1 16,75 42 17,32 11,74 12,56

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,68 1,70 1,88

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 3,50 2,72 2,14

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,73 1,80 2,20

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 8,91 6,22 6,22

Toplam: 120 26 7 24,25 20 58,07 47,87 51,61

TYT Türkçe  CCAB                                 b 

Cevap Anahtarı B BCCABEDCCDABABCCAACDDBACDAEEBEDBCCCABDEA

TYT Sosyal  B    C        D   C     

Cevap Anahtarı B ABDCEDCAEEACABDDECBCBDECC

TYT Matematik CAaBDA     DE  BDDB          C CC DD  A 

Cevap Anahtarı B CAEBDABEAEADEDEBDDBCCBCDCBBEACECCBDDBCAD

TYT Fen Dca      d d  b     

Cevap Anahtarı B DBCAEBABDBDCEADECEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Cümlede Kavramlar 3 1 0 33
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 10 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
Afetler 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 1 25
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 2 0 29
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2025 TYT MOMENTUM TYT-1 Deneme

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA BOZDEMİR 110  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 22,59 21,35 23,35

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,86 1,48 1,93

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,41 2,48 3,01

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,57 2,58 2,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,41 2,03 1,92

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,25 8,57 9,47

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 13,70 9,26 10,18

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,61 2,48 2,38

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 17,32 11,74 12,56

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,68 1,70 1,88

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,50 2,72 2,14

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,73 1,80 2,20

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,91 6,22 6,22

Toplam: 120 86 19 81,25 68 58,07 47,87 51,61

TYT Türkçe CAdCcDBABb  CC AcCADDCBAADCEdBaEbBEACAeD

Cevap Anahtarı A CABCEDBABCCDCCAABCADDCBAADCEEBCEDBEACABD

TYT Sosyal B AEeEd CACABDAEC ec     

Cevap Anahtarı A BDAECEEDCACABDAECDCBDEBCC

TYT Matematik dBCABEDA DEEABADBDD C CB Cc   BCCEDBD DC

Cevap Anahtarı A EBCABEDAEDEEABADBDDECDCBCCBBCABCCEDBDADC

TYT Fen ccAECecBD DEACAEBaCD

Cevap Anahtarı A BDAECABBDBDEACAEBECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 2 1 67
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
Afetler 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 5 1 71
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025 TYT MOMENTUM TYT-1 Deneme

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN AKIN 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 22,59 21,35 23,35

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,86 1,48 1,93

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,41 2,48 3,01

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,57 2,58 2,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,41 2,03 1,92

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 9,25 8,57 9,47

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 13,70 9,26 10,18

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,61 2,48 2,38

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81 17,32 11,74 12,56

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,68 1,70 1,88

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,50 2,72 2,14

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,73 1,80 2,20

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,91 6,22 6,22

Toplam: 120 98 17 93,75 78 58,07 47,87 51,61

TYT Türkçe CAdCcDBABCCeCCAcBCdDDCBAADCEdBCEcBEACABD

Cevap Anahtarı A CABCEDBABCCDCCAABCADDCBAADCEEBCEDBEACABD

TYT Sosyal BDdEeEEDCACeBDAECeCB     

Cevap Anahtarı A BDAECEEDCACABDAECDCBDEBCC

TYT Matematik EBCdBEDAEDEEcBADBDDECDCBCCBBCA CC D DA  

Cevap Anahtarı A EBCABEDAEDEEABADBDDECDCBCCBBCABCCEDBDADC

TYT Fen BDAECccBDBDEACAEBEab

Cevap Anahtarı A BDAECABBDBDEACAEBECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 2 1 67
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
Afetler 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 7 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2025 TYT MOMENTUM TYT-1 Deneme

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER KAYA 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 22,59 21,35 23,35

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,86 1,48 1,93

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,41 2,48 3,01

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,57 2,58 2,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,41 2,03 1,92

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 9,25 8,57 9,47

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 13,70 9,26 10,18

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,61 2,48 2,38

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 17,32 11,74 12,56

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,68 1,70 1,88

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,50 2,72 2,14

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,73 1,80 2,20

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 8,91 6,22 6,22

Toplam: 120 37 23 31,25 26 58,07 47,87 51,61

TYT Türkçe CA C DBcBeeeCabABCADDdBAADecceCEaB Aee D

Cevap Anahtarı A CABCEDBABCCDCCAABCADDCBAADCEEBCEDBEACABD

TYT Sosyal      E  C b BDd CDCc     

Cevap Anahtarı A BDAECEEDCACABDAECDCBDEBCC

TYT Matematik EB b c e  EE    Be        c             

Cevap Anahtarı A EBCABEDAEDEEABADBDDECDCBCCBBCABCCEDBDADC

TYT Fen        B     dA  E  

Cevap Anahtarı A BDAECABBDBDEACAEBECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Cümlede Kavramlar 3 2 0 67
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 5 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
Afetler 1 1 0 100
Nüfus 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 2 25
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 2 1 29
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025 TYT MOMENTUM TYT-1 Deneme

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA UYGUN 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 22,59 21,35 23,35

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,86 1,48 1,93

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,48 3,01

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,57 2,58 2,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,41 2,03 1,92

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,25 8,57 9,47

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 13,70 9,26 10,18

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,61 2,48 2,38

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 17,32 11,74 12,56

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,68 1,70 1,88

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,50 2,72 2,14

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,73 1,80 2,20

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,91 6,22 6,22

Toplam: 120 83 17 78,75 66 58,07 47,87 51,61

TYT Türkçe CAdCaDBeBeeDCCAABCdDDCBeADCEEBCEbBEACABD

Cevap Anahtarı A CABCEDBABCCDCCAABCADDCBAADCEEBCEDBEACABD

TYT Sosyal B cECEEbCACeBDcE DC      

Cevap Anahtarı A BDAECEEDCACABDAECDCBDEBCC

TYT Matematik EB ABEDA DEE  ADBD bCDCBa B C   C       

Cevap Anahtarı A EBCABEDAEDEEABADBDDECDCBCCBBCABCCEDBDADC

TYT Fen BDAaCABBaBDEdCAEBECD

Cevap Anahtarı A BDAECABBDBDEACAEBECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 2 1 67
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
Afetler 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 6 0 86
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025 TYT MOMENTUM TYT-1 Deneme

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞENNUR 141  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 22,59 21,35 23,35

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,86 1,48 1,93

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,48 3,01

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,57 2,58 2,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,41 2,03 1,92

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,25 8,57 9,47

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 13,70 9,26 10,18

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,61 2,48 2,38

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 17,32 11,74 12,56

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,68 1,70 1,88

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,50 2,72 2,14

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,73 1,80 2,20

TYT Fen 20 12 0 12,00 60 8,91 6,22 6,22

Toplam: 120 61 16 57,00 48 58,07 47,87 51,61

TYT Türkçe CAeC c ABC  bCAAB AD C AADCEceaEaBEACABD

Cevap Anahtarı A CABCEDBABCCDCCAABCADDCBAADCEEBCEDBEACABD

TYT Sosyal B AEeEEaCAb BDAdaDCa     

Cevap Anahtarı A BDAECEEDCACABDAECDCBDEBCC

TYT Matematik EBCA E A DEEb  cBD                  a   

Cevap Anahtarı A EBCABEDAEDEEABADBDDECDCBCCBBCABCCEDBDADC

TYT Fen BD    BBDBD  C EBE D

Cevap Anahtarı A BDAECABBDBDEACAEBECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 7 0 70
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
Afetler 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 2 0 29
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025 TYT MOMENTUM TYT-1 Deneme

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA TÜRKYILMAZ 82  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 22,59 21,35 23,35

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,86 1,48 1,93

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,41 2,48 3,01

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,57 2,58 2,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,41 2,03 1,92

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,25 8,57 9,47

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 13,70 9,26 10,18

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,61 2,48 2,38

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 17,32 11,74 12,56

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,68 1,70 1,88

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,50 2,72 2,14

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,73 1,80 2,20

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 8,91 6,22 6,22

Toplam: 120 65 23 59,25 49 58,07 47,87 51,61

TYT Türkçe CAcCccBeBbCeCa ABCADeCBAADeEdBCEaBEACAeD

Cevap Anahtarı A CABCEDBABCCDCCAABCADDCBAADCEEBCEDBEACABD

TYT Sosyal B A ebEaC C BDAEdDCB     

Cevap Anahtarı A BDAECEEDCACABDAECDCBDEBCC

TYT Matematik bBCb   AbDEE BADBD   D B  B       D DA  

Cevap Anahtarı A EBCABEDAEDEEABADBDDECDCBCCBBCABCCEDBDADC

TYT Fen BD  b BdaBD ACA   Cb

Cevap Anahtarı A BDAECABBDBDEACAEBECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 1 2 33
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
Afetler 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 2 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 3 0 43
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2025 TYT MOMENTUM TYT-1 Deneme

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUŞE YAŞAR 24  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 14,75 21,35 23,35

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,12 1,48 1,93

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,44 2,48 3,01

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,06 2,58 2,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,31 2,03 1,92

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 4,94 8,57 9,47

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 1,70 1,88

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,25 2,72 2,14

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,12 1,80 2,20

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,12 6,22 6,22

Toplam: 120 33 15 29,25 24 19,50 47,87 51,61

TYT Türkçe  CCAB b ee aAB db CDDBeCDAbaBE BadCAeDEd

Cevap Anahtarı B BCCABEDCCDABABCCAACDDBACDAEEBEDBCCCABDEA

TYT Sosyal dBD  DCAE  CA DD  BC     

Cevap Anahtarı B ABDCEDCAEEACABDDECBCBDECC

TYT Fen          B         d

Cevap Anahtarı B DBCAEBABDBDCEADECEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 1 1 33
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
Afetler 1 1 0 100
Nüfus 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025 TYT MOMENTUM TYT-1 Deneme

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECENAZ 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 30 -0,50 -1 14,75 21,35 23,35

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,12 1,48 1,93

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,44 2,48 3,01

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,06 2,58 2,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,31 2,03 1,92

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 16 -2,00 -10 4,94 8,57 9,47

Matematik-1 30 1 12 -2,00 -7 -0,31 9,26 10,18

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 2,48 2,38

TYT Matematik 40 1 12 -2,00 -5 -0,31 11,74 12,56

Toplam: 120 10 58 -4,50 -4 19,50 47,87 51,61

TYT Türkçe CA eccBdBbdeeCbbab baedcbDbcdad eaEcdbca

Cevap Anahtarı A CABCEDBABCCDCCAABCADDCBAADCEEBCEDBEACABD

TYT Sosyal dbc eadbbedcBeccb Ce     

Cevap Anahtarı A BDAECEEDCACABDAECDCBDEBCC

TYT Matematik dBedebae  b    e  bad                   

Cevap Anahtarı A EBCABEDAEDEEABADBDDECDCBCCBBCABCCEDBDADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Cümlede Kavramlar 3 1 2 33
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 1 9 10
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 1 7 11
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
Afetler 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 4 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 7 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025 TYT MOMENTUM TYT-1 Deneme

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TEPE 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 9 18,75 47 14,75 21,35 23,35

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,12 1,48 1,93

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,44 2,48 3,01

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,06 2,58 2,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 1,31 2,03 1,92

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 4,94 8,57 9,47

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 -0,31 9,26 10,18

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 2,48 2,38

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 -0,31 11,74 12,56

Toplam: 120 29 15 25,25 21 19,50 47,87 51,61

TYT Türkçe CAdedcB BCCDCaAABCAaD   AD  c CEbB  C Bc

Cevap Anahtarı A CABCEDBABCCDCCAABCADDCBAADCEEBCEDBEACABD

TYT Sosyal      dEaCA eBDA  DC      

Cevap Anahtarı A BDAECEEDCACABDAECDCBDEBCC

TYT Matematik    d   c                    a           

Cevap Anahtarı A EBCABEDAEDEEABADBDDECDCBCCBBCABCCEDBDADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 1 2 33
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 4 2 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 1 44
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
Afetler 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025 TYT MOMENTUM TYT-1 Deneme

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA ÇETİN 121  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 14,75 21,35 23,35

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,12 1,48 1,93

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,44 2,48 3,01

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,06 2,58 2,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,31 2,03 1,92

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14 4,94 8,57 9,47

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 -0,31 9,26 10,18

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 2,48 2,38

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 -0,31 11,74 12,56

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 1,70 1,88

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,25 2,72 2,14

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,12 1,80 2,20

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,12 6,22 6,22

Toplam: 120 32 16 28,00 23 19,50 47,87 51,61

TYT Türkçe C d cDBdBCa  CAcBCADDCB ADCdcBCE BEACAeD

Cevap Anahtarı A CABCEDBABCCDCCAABCADDCBAADCEEBCEDBEACABD

TYT Sosyal   c  b  CcbAdDA          

Cevap Anahtarı A BDAECEEDCACABDAECDCBDEBCC

TYT Matematik b  b       E  A                         

Cevap Anahtarı A EBCABEDAEDEEABADBDDECDCBCCBBCABCCEDBDADC

TYT Fen                  c  

Cevap Anahtarı A BDAECABBDBDEACAEBECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
Cümlede Kavramlar 3 2 1 67
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
Afetler 1 0 1 0
Nüfus 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 2 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 1 0 14
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
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