
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-1 TYT 47 47 47 18172

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,63 8,90 23,41 2,48 1,41 2,12 1,76 1,83 1,31 3,21 0,84 3,01 3,52 0,81 3,31 0,00 0,00 0,00 14,17 2,42 13,57 2,07 0,76 1,88 1,66 2,00 1,16 2,17 1,35 1,83 2,09 1,10 1,81 58,7621,42 53,41 299,360

Okul Ortalaması 25,96 8,36 23,87 2,30 1,30 1,97 1,66 1,45 1,30 3,19 0,89 2,97 3,77 0,66 3,60 0,00 0,00 0,00 13,38 1,85 12,92 1,81 0,40 1,71 1,30 1,74 0,86 2,19 1,06 1,93 1,85 1,04 1,59 57,4118,75 52,72 292,590

KATILIMLAR

1 54 KEVSER KARTAL  MA 35 5 33,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 28 0 28,00 9 0 9,00 0 5 -1,25 6 1 5,75 4 2 3,50 98 16 94,00 421,318 926

2 653 MEHLİKA  MA 39 1 38,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 28 2 27,50 4 1 3,75 2 5 0,75 6 1 5,75 4 1 3,75 97 17 92,75 418,046 1053

3 0 SUDE BİRGİN  MA 35 3 34,25 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 27 1 26,75 6 0 6,00 2 4 1,00 6 1 5,75 5 1 4,75 95 13 91,75 415,484 1159

4 110 RABİA BOZDEMİR  MA 34 5 32,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 27 0 27,00 5 1 4,75 3 4 2,00 6 1 5,75 4 1 3,75 95 16 91,00 413,335 1281

5 0 ZEYNEP YILMAZ  MA 30 9 27,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 24 2 23,50 8 0 8,00 4 2 3,50 5 2 4,50 5 0 5,00 90 21 84,75 395,442 2164

6 20088 HAYRUNNİSA  MA 34 4 33,00 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 27 1 26,75 2 0 2,00 2 5 0,75 5 2 4,50 4 1 3,75 89 17 84,75 394,479 2206

7 0 MAVİ  MA 31 9 28,75 2 3 1,25 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 27 0 27,00 7 0 7,00 4 3 3,25 5 2 4,50 2 4 1,00 86 25 79,75 379,804 3108

8 76 REYYAN AKIN  MA 31 9 28,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 27 0 27,00 4 2 3,50 2 5 0,75 6 1 5,75 4 1 3,75 86 26 79,50 379,426 3135

9 74 KÜBRA KAMER  MB 27 9 24,75 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 22 1 21,75 7 1 6,75 72 12 69,00 346,559 5497

10 0 ECENAZ  MB 36 3 35,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 17 4 16,00 71 9 68,75 345,668 5560

11 130 SEVGİ SEVİNÇ   26 6 24,50 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 18 3 17,25 2 2 1,50 4 0 4,00 5 1 4,75 71 14 67,50 344,455 5650

12 162 S SUDE  M 29 5 27,75 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 19 0 19,00 2 1 1,75 1 2 0,50 2 3 1,25 2 1 1,75 71 13 67,75 343,630 5714

13 141 AYDIN   25 6 23,50 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 20 2 19,50 1 3 0,25 4 2 3,50 4 1 3,75 70 16 66,00 339,471 6049

14 102 MÜZEYYEN ÇEVİK  MA 32 7 30,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 14 1 13,75 2 0 2,00 1 2 0,50 6 0 6,00 1 2 0,50 69 15 65,25 337,014 6245

15 99 MÜNTEHA ASA  MA 27 9 24,75 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 22 2 21,50 2 0 2,00 2 2 1,50 3 3 2,25 3 2 2,50 70 20 65,00 336,190 6319

16 8 AHSEN  MA 31 7 29,25 2 1 1,75 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 20 0 20,00 2 0 2,00 1 2 0,50 4 2 3,50 0 2 -0,50 69 17 64,75 334,763 6425

17 0 ATTAR  MA 27 8 25,00 3 0 3,00 1 0 1,00 2 1 1,75 5 0 5,00 19 1 18,75 2 0 2,00 6 0 6,00 1 4 0,00 1 0 1,00 67 14 63,50 331,967 6639

18 2 NERGİS  MB 32 8 30,00 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 18 2 17,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 66 21 60,75 322,283 7468

19 0 BEYZA CENGİZ  MA 28 9 25,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 15 3 14,25 1 0 1,00 2 4 1,00 3 3 2,25 5 1 4,75 66 25 59,75 321,206 7561

20 0 SUDEE  M 27 11 24,25 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 18 3 17,25 2 2 1,50 62 19 57,25 312,176 8308

21 0 IRMAK ÖZDİL  MA 31 8 29,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 11 0 11,00 2 0 2,00 60 11 57,25 312,106 8316

22 0 SEVGİ BOZTAŞ  MA 28 11 25,25 3 0 3,00 0 3 -0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 8 3 7,25 1 5 -0,25 5 2 4,50 3 4 2,00 5 1 4,75 60 31 52,25 299,975 9428

23 0 EDA ÖRS   33 3 32,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 5 0 5,00 3 0 3,00 7 0 7,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 53 6 51,50 295,607 9820

24 142 NURRR  M 28 8 26,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 6 1 5,75 1 2 0,50 54 12 51,00 294,024 9941

25 136 SUDE SEVİNÇ  MA 29 6 27,50 1 0 1,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 21 5 19,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 56 20 51,00 293,963 9945

26 37 ELİF NİSA ARAN  MA 28 9 25,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 6 4 5,00 1 1 0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 56 26 49,50 291,423 10179

27 0 NESLİ  MA 25 10 22,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 3 2 2,50 2 2 1,50 16 7 14,25 2 0 2,00 2 0 2,00 4 2 3,50 1 1 0,75 56 27 49,25 290,081 10284

28 0 A EMİR   24 4 23,00 1 0 1,00 1 2 0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 17 1 16,75 2 2 1,50 1 0 1,00 52 12 49,00 288,534 10414

29 0 EMR E  M 27 9 24,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 9 2 8,50 0 1 -0,25 50 18 45,50 277,774 11313
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Genel Ortalama 25,63 8,90 23,41 2,48 1,41 2,12 1,76 1,83 1,31 3,21 0,84 3,01 3,52 0,81 3,31 0,00 0,00 0,00 14,17 2,42 13,57 2,07 0,76 1,88 1,66 2,00 1,16 2,17 1,35 1,83 2,09 1,10 1,81 58,7621,42 53,41 299,360
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30 59  MA 25 13 21,75 2 3 1,25 1 2 0,50 5 0 5,00 4 1 3,75 14 4 13,00 1 0 1,00 1 5 -0,25 0 3 -0,75 1 4 0,00 54 35 45,25 276,848 11402

31 107 ÖMER ÜNLÜ  MA 21 12 18,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 13 3 12,25 5 2 4,50 2 2 1,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 50 26 43,50 272,418 11734

32 0 SEHER KAYA  MA 25 10 22,50 1 0 1,00 4 0 4,00 12 3 11,25 2 0 2,00 2 2 1,50 46 15 42,25 268,999 12033

33 0 RÜMEYSA ARI  M 30 10 27,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 48 22 42,50 268,964 12038

34 0 CEMRE MEMİŞ   25 5 23,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 1 1,75 4 0 4,00 4 2 3,50 1 0 1,00 41 10 38,50 257,510 12939

35 0 DİLRUBA GÜLSÜN  MA 15 10 12,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 3 1 2,75 15 1 14,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 0 2,00 42 17 37,75 255,816 13065

36 0 FE  A EE F  M 19 15 15,25 3 1 2,75 1 0 1,00 3 1 2,75 3 1 2,75 10 0 10,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 43 21 37,75 255,783 13067

37 126 SENA GÜLSEREN  MB 27 8 25,00 3 2 2,50 1 1 0,75 4 0 4,00 3 2 2,50 1 0 1,00 1 4 0,00 1 0 1,00 1 0 1,00 42 17 37,75 255,511 13085

38 0 NNUR Y   20 10 17,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 7 3 6,25 1 0 1,00 2 3 1,25 3 3 2,25 1 4 0,00 43 28 36,00 250,831 13435

39 121 RÜMEYSA Ç  MB 27 10 24,50 2 1 1,75 1 2 0,50 2 2 1,50 4 0 4,00 3 4 2,00 1 0 1,00 40 19 35,25 247,961 13641

40 24 BUSE YAŞAR  MB 28 4 27,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 36 9 33,75 243,443 13951

41 0 ELİF TEPE  MB 27 7 25,25 1 0 1,00 1 0 1,00 3 0 3,00 3 0 3,00 35 7 33,25 241,843 14056

42 0 GAMZE S   21 15 17,25 3 2 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 5 7 3,25 2 1 1,75 2 2 1,50 2 2 1,50 41 37 31,75 238,666 14275

43 0 ÜMMÜ GÜLSÜM  MB 25 12 22,00 1 0 1,00 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 34 21 28,75 228,587 14930

44 154 ZEYNEP YILDIRIM  MB 7 20 2,00 1 4 0,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 5 0 5,00 1 5 -0,25 16 33 7,75 167,651 17295

45 0 İREM GÜNEVİ  MB 9 31 1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 12 48 0,00 144,910 17782

46 91 KEREMCAN CANDAN  MA 5 2 4,50 6 1 5,75 4 2 3,50 15 5 13,75

47 0 SDZN   0 2 -0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 3 3 2,25
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