
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TYT 12202504 68 381 528 6512

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,49 7,46 25,62 2,61 1,48 2,24 1,43 1,57 1,04 2,11 1,70 1,68 2,91 1,07 2,65 0,01 0,01 0,00 11,27 3,45 10,41 2,02 0,44 1,91 2,18 1,54 1,79 1,79 1,44 1,43 1,57 1,35 1,23 55,3921,51 50,00 284,760

Okul Ortalaması 30,76 6,60 29,11 3,04 1,21 2,74 1,59 1,44 1,23 2,12 1,78 1,67 3,32 1,00 3,07 0,00 0,00 0,00 13,31 3,51 12,43 2,26 0,37 2,17 2,57 1,15 2,29 2,34 1,29 2,01 1,65 1,62 1,24 62,9619,97 57,96 315,400

KATILIMLAR

1 0 SUDE BİRGİN   38 1 37,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 28 1 27,75 10 0 10,00 4 3 3,25 5 1 4,75 5 0 5,00 105 11 102,25 446,482 115

2 20088 HAYRUNNİSA   35 4 34,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 28 1 27,75 9 0 9,00 5 1 4,75 5 1 4,75 3 1 2,75 99 9 96,75 430,289 264

3 91 KEREMCAN CANDAN 12A 35 5 33,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 29 1 28,75 10 0 10,00 4 3 3,25 6 1 5,75 4 2 3,50 101 19 96,25 428,858 284

4 156 ZEYNEP YILMAZ   36 4 35,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 24 5 22,75 9 0 9,00 5 1 4,75 4 2 3,50 4 2 3,50 97 19 92,25 416,996 436

5 110 RABİA BOZDEMİR   35 4 34,00 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 27 2 26,50 9 1 8,75 4 3 3,25 4 3 3,25 5 1 4,75 97 19 92,25 416,879 438

6 12345 DAĞISTANLI   36 4 35,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 27 3 26,25 7 2 6,50 4 3 3,25 5 2 4,50 3 2 2,50 96 21 90,75 412,262 507

7 124 SB   36 4 35,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 27 3 26,25 9 1 8,75 4 3 3,25 6 1 5,75 4 2 3,50 96 24 90,00 410,510 527

8 76 REYYAN AKIN 12A 32 8 30,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 25 3 24,25 10 0 10,00 6 1 5,75 5 2 4,50 3 3 2,25 93 25 86,75 401,115 683

9 15 BEGÜM GİZİROĞLU   35 5 33,75 3 1 2,75 2 0 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 26 2 25,50 10 0 10,00 4 3 3,25 3 3 2,25 2 3 1,25 92 20 87,00 400,514 691

10 0 MAVİ   33 7 31,25 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 28 2 27,50 10 0 10,00 4 3 3,25 5 2 4,50 1 4 0,00 93 25 86,75 400,039 701

11 42 SE 12A 31 3 30,25 4 0 4,00 3 0 3,00 2 2 1,50 5 0 5,00 21 5 19,75 7 0 7,00 6 1 5,75 5 1 4,75 4 2 3,50 88 14 84,50 394,902 805

12 54 KEVSER KARTAL   31 9 28,75 4 1 3,75 1 2 0,50 2 3 1,25 3 2 2,50 27 3 26,25 9 1 8,75 5 2 4,50 6 1 5,75 3 3 2,25 91 27 84,25 393,800 833

13 653 MEHLİKA   33 7 31,25 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 19 7 17,25 6 0 6,00 5 0 5,00 6 1 5,75 4 2 3,50 88 21 82,75 389,827 901

14 9 ALPEREN ÇAKIR   33 1 32,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 19 1 18,75 2 0 2,00 6 0 6,00 4 1 3,75 2 1 1,75 83 6 81,50 385,560 979

15 0 HALİL ŞENGÜL   31 5 29,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 27 1 26,75 3 3 2,25 4 3 3,25 5 2 4,50 2 1 1,75 84 20 79,00 377,788 1136

16 0 YUNUS EMRE METE   32 6 30,50 5 0 5,00 3 0 3,00 3 2 2,50 3 1 2,75 18 4 17,00 2 0 2,00 5 0 5,00 6 0 6,00 5 1 4,75 82 14 78,50 377,732 1138

17 151 ZEYNEP SOLMAZ   33 7 31,25 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 23 4 22,00 1 3 0,25 4 3 3,25 4 2 3,50 1 3 0,25 82 23 76,25 369,217 1296

18 136 SUDE SEVİNÇ   31 9 28,75 3 2 2,50 1 2 0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 22 3 21,25 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 2 3,50 80 23 74,25 364,267 1393

19 8 AHSEN 12A 38 2 37,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 4 0,00 5 0 5,00 15 5 13,75 2 2 1,50 5 0 5,00 4 2 3,50 3 2 2,50 76 21 70,75 353,812 1630

20 102 MÜZEYYEN ÇEVİK 12A 34 5 32,75 4 1 3,75 1 0 1,00 2 3 1,25 5 0 5,00 17 3 16,25 4 0 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 74 14 70,50 353,095 1649

21 130 SEVGİ SEVİNÇ 12A 31 5 29,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 19 2 18,50 2 2 1,50 5 1 4,75 3 2 2,50 74 15 70,25 352,051 1672

22 0 SENA UYGUN   A 35 5 33,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 3 1,25 3 1 2,75 23 2 22,50 1 0 1,00 3 2 2,50 3 4 2,00 2 2 1,50 76 22 70,50 352,034 1673

23 0 SILA TÜRKYILMAZ   28 11 25,25 4 1 3,75 2 0 2,00 1 0 1,00 4 1 3,75 21 3 20,25 6 0 6,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 74 21 68,75 347,263 1780

24 0 ÇAĞLAR SARI   29 10 26,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 22 3 21,25 3 3 2,25 4 3 3,25 5 1 4,75 2 3 1,25 76 31 68,25 346,319 1802

25 73 HATİCE ERYILMAZ   35 4 34,00 1 2 0,50 1 1 0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 19 3 18,25 1 0 1,00 3 4 2,00 3 1 2,75 2 2 1,50 72 20 67,00 341,849 1883

26 148 Y E K 12A 35 4 34,00 4 1 3,75 1 3 0,25 1 4 0,00 4 1 3,75 21 2 20,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 72 21 66,75 340,731 1901

27 58 FATMANUR AYVA   38 2 37,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 12 4 11,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 3 1,25 1 1 0,75 69 19 64,25 332,980 2077

28 0 SS 12B 33 7 31,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 15 5 13,75 66 14 62,50 327,452 2187

29 141 ŞENNUR   33 4 32,00 4 1 3,75 2 0 2,00 3 2 2,50 3 1 2,75 12 1 11,75 1 1 0,75 2 2 1,50 3 1 2,75 2 2 1,50 65 15 61,25 324,990 2251
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Genel Ortalama 27,49 7,46 25,62 2,61 1,48 2,24 1,43 1,57 1,04 2,11 1,70 1,68 2,91 1,07 2,65 0,01 0,01 0,00 11,27 3,45 10,41 2,02 0,44 1,91 2,18 1,54 1,79 1,79 1,44 1,43 1,57 1,35 1,23 55,3921,51 50,00 284,760

Okul Ortalaması 30,76 6,60 29,11 3,04 1,21 2,74 1,59 1,44 1,23 2,12 1,78 1,67 3,32 1,00 3,07 0,00 0,00 0,00 13,31 3,51 12,43 2,26 0,37 2,17 2,57 1,15 2,29 2,34 1,29 2,01 1,65 1,62 1,24 62,9619,97 57,96 315,400

KATILIMLAR

30 0 SERRA   28 11 25,25 4 1 3,75 1 1 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 20 5 18,75 1 3 0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 67 31 59,25 319,128 2387

31 86 İKRA TINMAZ 12A 30 7 28,25 1 3 0,25 2 3 1,25 2 1 1,75 18 2 17,50 3 0 3,00 5 1 4,75 2 4 1,00 2 3 1,25 65 24 59,00 318,662 2406

32 2 NERGİS   35 4 34,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 12 6 10,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 64 20 59,00 317,502 2437

33 0 SEHER KAYA 12A 35 2 34,50 2 0 2,00 5 0 5,00 14 3 13,25 3 0 3,00 1 2 0,50 60 7 58,25 315,625 2474

34 79 HAVVANUR 12A 35 4 34,00 3 1 2,75 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 9 2 8,50 2 0 2,00 2 2 1,50 1 0 1,00 61 12 58,00 315,169 2489

35 74 KÜBRA KAMER   31 7 29,25 2 3 1,25 4 1 3,75 1 2 0,50 2 3 1,25 15 0 15,00 6 0 6,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 63 20 58,00 314,423 2507

36 0 ATTAR   A 32 5 30,75 4 1 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 4 1 3,75 10 4 9,00 1 4 0,00 5 1 4,75 2 2 1,50 60 18 55,50 308,284 2682

37 0 EE 12B 35 5 33,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 8 2 7,50 58 12 55,00 305,426 2733

38 0 ERKAM KARAGÖZ   25 9 22,75 3 2 2,50 1 1 0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 17 5 15,75 6 0 6,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 61 27 54,25 305,028 2738

39 0 BEYZA CENGİZ   A 32 6 30,50 3 2 2,50 1 2 0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 10 9 7,75 4 3 3,25 3 2 2,50 2 3 1,25 61 31 53,25 301,856 2823

40 78 HAYRA ERDAL 12B 32 6 30,50 3 0 3,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 15 6 13,50 58 19 53,25 300,311 2866

41 0 NESLİ   29 5 27,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 2 2 1,50 1 2 0,50 18 5 16,75 3 1 2,75 3 3 2,25 1 2 0,50 58 23 52,25 298,579 2918

42 59 FATMANUR CYZ   29 10 26,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 3 2 2,50 15 5 13,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 2 3,50 60 32 52,00 298,019 2932

43 0 SEVGİ BOZTAŞ   32 8 30,00 1 4 0,00 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 6 3,50 2 2 1,50 4 3 3,25 4 3 3,25 2 4 1,00 60 33 51,75 297,602 2940

44 142 NURRR   34 3 33,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 0 2,00 1 0 1,00 2 2 1,50 55 13 51,75 296,904 2967

45 121 RÜMEYSA Ç   31 6 29,50 3 0 3,00 2 0 2,00 2 0 2,00 3 0 3,00 7 1 6,75 1 0 1,00 1 1 0,75 50 8 48,00 285,368 3311

46 0 ADI SOYADI   32 4 31,00 5 0 5,00 1 2 0,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 2 1 1,75 49 15 45,25 278,012 3520

47 155 YILDIZ   32 8 30,00 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 2 3 1,25 10 9 7,75 51 26 44,50 274,694 3636

48 25 B ARDA ÇETİN   32 8 30,00 3 2 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 10 13 6,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 4 -1,00 53 37 43,75 272,608 3684

49 140 SÜMEYYE   31 9 28,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 12 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 2 0,50 0 5 -1,25 52 35 43,25 271,179 3731

50 0 DİLRUBA GÜLSÜN   A 28 8 26,00 1 2 0,50 1 2 0,50 2 0 2,00 9 3 8,25 2 0 2,00 1 1 0,75 1 2 0,50 45 18 40,50 263,741 3996

51 0 CEMRE MEMİŞ   29 4 28,00 3 0 3,00 2 1 1,75 2 1 1,75 2 1 1,75 4 3 3,25 42 10 39,50 260,117 4109

52 82 HİLAL YAVUZ 12B 30 4 29,00 2 3 1,25 2 0 2,00 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 40 10 37,50 254,834 4278

53 0 ÜMMÜ GÜLSÜM   33 4 32,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 41 16 37,00 253,233 4328

54 0 SEVİM BAHADIR   30 7 28,25 3 2 2,50 1 0 1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 41 17 36,75 252,182 4363

55 0 ELİF TEPE 12B 23 10 20,50 2 2 1,50 3 0 3,00 4 0 4,00 6 1 5,75 1 0 1,00 39 13 35,75 249,500 4460

56 0 MEDİNE   30 10 27,50 1 4 0,00 1 3 0,25 1 4 0,00 4 0 4,00 4 2 3,50 41 23 35,25 247,647 4542

57 115 RECEP KÖKEN   29 5 27,75 3 2 2,50 1 2 0,50 0 4 -1,00 4 0 4,00 37 13 33,75 243,275 4675

58 0 SEVİLAY   32 5 30,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 2 5 0,75 37 15 33,25 241,713 4706
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Genel Ortalama 27,49 7,46 25,62 2,61 1,48 2,24 1,43 1,57 1,04 2,11 1,70 1,68 2,91 1,07 2,65 0,01 0,01 0,00 11,27 3,45 10,41 2,02 0,44 1,91 2,18 1,54 1,79 1,79 1,44 1,43 1,57 1,35 1,23 55,3921,51 50,00 284,760

Okul Ortalaması 30,76 6,60 29,11 3,04 1,21 2,74 1,59 1,44 1,23 2,12 1,78 1,67 3,32 1,00 3,07 0,00 0,00 0,00 13,31 3,51 12,43 2,26 0,37 2,17 2,57 1,15 2,29 2,34 1,29 2,01 1,65 1,62 1,24 62,9619,97 57,96 315,400

KATILIMLAR

59 24 BUSE YAŞAR   25 6 23,50 2 0 2,00 2 0 2,00 1 2 0,50 3 0 3,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 35 11 32,25 239,366 4781

60 60598 BUSE AŞCI   24 9 21,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 9 9 6,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 38 26 31,50 237,289 4845

61 0 YASİN FIRAT   28 4 27,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 32 12 29,00 229,355 5073

62 61 FEYZA GÜNGÖR   23 13 19,75 3 1 2,75 1 4 0,00 2 1 1,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 34 26 27,50 225,417 5162

63 12345 DOĞAN ALP   20 8 18,00 4 0 4,00 0 3 -0,75 2 1 1,75 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 30 12 27,00 224,573 5190

64 122 SEHER A 12B 23 15 19,25 1 3 0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 3 1 2,75 1 5 -0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 0 4 -1,00 32 36 23,00 212,054 5478

65 0 EREN ORAL   17 13 13,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 4 12 1,00 4 2 3,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 32 37 22,75 212,043 5480

66 0   18 12 15,00 3 1 2,75 0 4 -1,00 2 0 2,00 4 7 2,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 28 25 21,75 208,528 5561

67 0 AYLİN AÇAR   B 20 16 16,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 28 25 21,75 208,525 5562

68 0 GND   23 17 18,75 23 17 18,75 199,478 5696

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
    A   B 12A 12B

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
    A   B 12A 12B

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                                3 / 3

http://www.tcpdf.org

