
OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BİYOTİK SERİSİ AYT DENEME SINAVI 2 (DENEME KULÜBÜ) 29 29 29 78

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,4 4,1 6,34 3,1 1,7 2,64 12,7 3,9 11,76 10,2 5,7 8,80 33,4 15,3 29,54 210,470 256,090 240,290

Okul Ortalaması 5,6 3,2 4,76 2,7 1,6 2,27 13,1 3,3 12,28 11,0 5,9 9,55 32,3 14,0 28,86 204,340 259,420 236,550

KATILIMLAR

1 2 NERGİS  MB 31 6 29,50 11 2 10,50 42 8 40,00 273,368 1 1 4 227,643 2 16 45 310,145 1 3 6

2 78 HAYRA ERDAL  MB 22 9 19,75 6 0 6,00 12 5 10,75 40 14 36,50 261,698 2 2 7 228,048 1 15 44 279,755 2 9 20

3 140 SÜMEYYE  M 24 15 20,25 10 6 8,50 3 11 0,25 37 32 29,00 257,975 1 3 10 184,790 3 24 65 238,988 1 13 38

4 121 RÜMEYSA Ç  MB 13 4 12,00 13 7 11,25 1 0 1,00 27 11 24,25 229,925 3 4 16 174,988 4 25 69 202,940 4 19 58

5 12345 ELİF TEPE  MB 6 6 4,50 4 6 2,50 10 12 7,00 222,585 4 6 21 217,725 3 18 48 221,230 3 16 46

6 24 BUSE YAŞAR  MB 14 5 12,75 15 8 13,00 29 13 25,75 220,575 5 7 24 155,270 6 28 76 185,995 5 22 68

7 0 SEVİM BAHADIR  M 12 12 9,00 20 11 17,25 32 23 26,25 220,073 2 8 25 152,903 4 29 77 172,148 4 29 77

8 141 ŞENNUR   10 8 8,00 11 3 10,25 10 3 9,25 31 14 27,50 216,028 1 12 31 261,970 2 11 30 250,048 1 10 32

9 0 ÜMMÜ GÜLSÜM  MB 12 12 9,00 9 7 7,25 0 1 -0,25 21 20 16,00 197,443 6 19 51 160,825 5 27 75 179,918 6 24 71

10 0 CEMRE MEMİŞ   17 15 13,25 1 0 1,00 18 15 14,25 196,325 3 20 53 171,955 4 26 73 203,998 3 17 56
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BİYOTİK SERİSİ AYT DENEME SINAVI 2 (DENEME KULÜBÜ) 29 29 29 78

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,4 4,1 6,34 3,1 1,7 2,64 12,7 3,9 11,76 10,2 5,7 8,80 33,4 15,3 29,54 210,470 256,090 240,290

Okul Ortalaması 5,6 3,2 4,76 2,7 1,6 2,27 13,1 3,3 12,28 11,0 5,9 9,55 32,3 14,0 28,86 204,340 259,420 236,550

KATILIMLAR

1 134 SUDE BİRGİN  MA 38 0 38,00 31 8 29,00 69 8 67,00 227,663 1 5 19 432,660 1 1 1 339,203 1 1 1

2 20088 HAYRUNNİSA  MA 38 0 38,00 31 8 29,00 69 8 67,00 217,908 2 9 27 424,920 2 2 2 329,108 2 2 2

3 54 KEVSER KARTAL  MA 36 3 35,25 30 10 27,50 66 13 62,75 205,190 6 14 40 398,765 3 3 4 308,305 5 6 10

4 156 ZEYNEP YILMAZ  MA 34 2 33,50 26 12 23,00 60 14 56,50 210,530 5 13 37 385,973 4 4 6 308,960 4 5 9

5 0 ÖMER MEYDE  MA 37 0 37,00 21 10 18,50 58 10 55,50 202,143 7 16 44 374,630 5 5 8 310,023 3 4 7

6 110 RABİA BOZDEMİR  MA 28 1 27,75 22 13 18,75 50 14 46,50 216,585 4 11 30 365,710 6 6 11 299,240 6 7 12

7 91 KEREMCAN CANDAN  MA 23 4 22,00 17 5 15,75 40 9 37,75 217,870 3 10 28 340,550 7 7 13 284,590 7 8 17

8 99 MÜNTEHA ASA  MA 18 5 16,75 29 3 28,25 47 8 45,00 192,973 9 21 57 336,248 8 8 15 244,248 8 12 35

9 0 SILA TÜRKYILMAZ   15 1 14,75 10 2 9,50 25 3 24,25 202,760 2 15 42 287,418 1 9 23 248,825 2 11 33

10 8 AHSEN  MA 11 2 10,50 12 7 10,25 23 9 20,75 199,453 8 18 47 273,930 9 10 27 233,583 9 14 40

11 141 ŞENNUR   10 8 8,00 11 3 10,25 10 3 9,25 31 14 27,50 216,028 1 12 31 261,970 2 11 30 250,048 1 10 32

12 151 ZEYNEP SOLMAZ  M 10 6 8,50 8 14 4,50 18 20 13,00 201,613 3 17 46 253,923 1 12 33 230,253 2 15 42

13 21 BEYZAA  MA 7 5 5,75 14 12 11,00 21 17 16,75 173,678 10 22 67 236,895 10 13 39 193,723 11 20 65

14 0 İSMET YAŞAR   10 10 7,50 19 18 14,50 29 28 22,00 159,915 4 29 77 234,875 3 14 41 184,335 4 23 70

15 78 HAYRA ERDAL  MB 22 9 19,75 6 0 6,00 12 5 10,75 40 14 36,50 261,698 2 2 7 228,048 1 15 44 279,755 2 9 20

16 2 NERGİS  MB 31 6 29,50 11 2 10,50 42 8 40,00 273,368 1 1 4 227,643 2 16 45 310,145 1 3 6

17 37 ELİF NİSA ARAN  MA 4 6 2,50 11 5 9,75 15 11 12,25 168,777 12 24 70 218,066 11 17 47 179,612 13 25 72

18 0 SEVGİ BOZTAŞ  MA 6 14 2,50 14 18 9,50 20 32 12,00 168,777 12 24 70 214,921 12 19 50 179,612 13 25 72

19 107 ÖMER ÜNLÜ  MA 14 1 13,75 0 1 -0,25 14 2 13,50 161,303 15 28 75 212,703 13 20 51 203,158 10 18 57

20 0 FATMANUR AYVA  MA 6 2 5,50 2 2 1,50 8 4 7,00 168,955 11 23 69 202,928 14 21 56 188,145 12 21 66

21 20107 EMİN  M 3 6 1,50 7 9 4,75 10 15 6,25 168,777 4 24 70 200,246 2 22 59 176,832 3 27 75

22 59 FATMANUR CYZ  MA 3 6 1,50 6 12 3,00 9 18 4,50 165,060 14 27 74 191,595 15 23 62 172,990 15 28 76

23 140 SÜMEYYE  M 24 15 20,25 10 6 8,50 3 11 0,25 37 32 29,00 257,975 1 3 10 184,790 3 24 65 238,988 1 13 38

24 121 RÜMEYSA Ç  MB 13 4 12,00 13 7 11,25 1 0 1,00 27 11 24,25 229,925 3 4 16 174,988 4 25 69 202,940 4 19 58

25 0 CEMRE MEMİŞ   17 15 13,25 1 0 1,00 18 15 14,25 196,325 3 20 53 171,955 4 26 73 203,998 3 17 56

26 0 ÜMMÜ GÜLSÜM  MB 12 12 9,00 9 7 7,25 0 1 -0,25 21 20 16,00 197,443 6 19 51 160,825 5 27 75 179,918 6 24 71
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BİYOTİK SERİSİ AYT DENEME SINAVI 2 (DENEME KULÜBÜ) 29 29 29 78

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,4 4,1 6,34 3,1 1,7 2,64 12,7 3,9 11,76 10,2 5,7 8,80 33,4 15,3 29,54 210,470 256,090 240,290

Okul Ortalaması 5,6 3,2 4,76 2,7 1,6 2,27 13,1 3,3 12,28 11,0 5,9 9,55 32,3 14,0 28,86 204,340 259,420 236,550

KATILIMLAR

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BİYOTİK SERİSİ AYT DENEME SINAVI 2 (DENEME KULÜBÜ) 29 29 29 78

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,4 4,1 6,34 3,1 1,7 2,64 12,7 3,9 11,76 10,2 5,7 8,80 33,4 15,3 29,54 210,470 256,090 240,290

Okul Ortalaması 5,6 3,2 4,76 2,7 1,6 2,27 13,1 3,3 12,28 11,0 5,9 9,55 32,3 14,0 28,86 204,340 259,420 236,550

KATILIMLAR

1 134 SUDE BİRGİN  MA 38 0 38,00 31 8 29,00 69 8 67,00 227,663 1 5 19 432,660 1 1 1 339,203 1 1 1

2 20088 HAYRUNNİSA  MA 38 0 38,00 31 8 29,00 69 8 67,00 217,908 2 9 27 424,920 2 2 2 329,108 2 2 2

3 2 NERGİS  MB 31 6 29,50 11 2 10,50 42 8 40,00 273,368 1 1 4 227,643 2 16 45 310,145 1 3 6

4 0 ÖMER MEYDE  MA 37 0 37,00 21 10 18,50 58 10 55,50 202,143 7 16 44 374,630 5 5 8 310,023 3 4 7

5 156 ZEYNEP YILMAZ  MA 34 2 33,50 26 12 23,00 60 14 56,50 210,530 5 13 37 385,973 4 4 6 308,960 4 5 9

6 54 KEVSER KARTAL  MA 36 3 35,25 30 10 27,50 66 13 62,75 205,190 6 14 40 398,765 3 3 4 308,305 5 6 10

7 110 RABİA BOZDEMİR  MA 28 1 27,75 22 13 18,75 50 14 46,50 216,585 4 11 30 365,710 6 6 11 299,240 6 7 12

8 91 KEREMCAN CANDAN  MA 23 4 22,00 17 5 15,75 40 9 37,75 217,870 3 10 28 340,550 7 7 13 284,590 7 8 17

9 78 HAYRA ERDAL  MB 22 9 19,75 6 0 6,00 12 5 10,75 40 14 36,50 261,698 2 2 7 228,048 1 15 44 279,755 2 9 20

10 141 ŞENNUR   10 8 8,00 11 3 10,25 10 3 9,25 31 14 27,50 216,028 1 12 31 261,970 2 11 30 250,048 1 10 32

11 0 SILA TÜRKYILMAZ   15 1 14,75 10 2 9,50 25 3 24,25 202,760 2 15 42 287,418 1 9 23 248,825 2 11 33

12 99 MÜNTEHA ASA  MA 18 5 16,75 29 3 28,25 47 8 45,00 192,973 9 21 57 336,248 8 8 15 244,248 8 12 35

13 140 SÜMEYYE  M 24 15 20,25 10 6 8,50 3 11 0,25 37 32 29,00 257,975 1 3 10 184,790 3 24 65 238,988 1 13 38

14 8 AHSEN  MA 11 2 10,50 12 7 10,25 23 9 20,75 199,453 8 18 47 273,930 9 10 27 233,583 9 14 40

15 151 ZEYNEP SOLMAZ  M 10 6 8,50 8 14 4,50 18 20 13,00 201,613 3 17 46 253,923 1 12 33 230,253 2 15 42

16 12345 ELİF TEPE  MB 6 6 4,50 4 6 2,50 10 12 7,00 222,585 4 6 21 217,725 3 18 48 221,230 3 16 46

17 0 CEMRE MEMİŞ   17 15 13,25 1 0 1,00 18 15 14,25 196,325 3 20 53 171,955 4 26 73 203,998 3 17 56

18 107 ÖMER ÜNLÜ  MA 14 1 13,75 0 1 -0,25 14 2 13,50 161,303 15 28 75 212,703 13 20 51 203,158 10 18 57

19 121 RÜMEYSA Ç  MB 13 4 12,00 13 7 11,25 1 0 1,00 27 11 24,25 229,925 3 4 16 174,988 4 25 69 202,940 4 19 58

20 21 BEYZAA  MA 7 5 5,75 14 12 11,00 21 17 16,75 173,678 10 22 67 236,895 10 13 39 193,723 11 20 65

21 0 FATMANUR AYVA  MA 6 2 5,50 2 2 1,50 8 4 7,00 168,955 11 23 69 202,928 14 21 56 188,145 12 21 66

22 24 BUSE YAŞAR  MB 14 5 12,75 15 8 13,00 29 13 25,75 220,575 5 7 24 155,270 6 28 76 185,995 5 22 68

23 0 İSMET YAŞAR   10 10 7,50 19 18 14,50 29 28 22,00 159,915 4 29 77 234,875 3 14 41 184,335 4 23 70

24 0 ÜMMÜ GÜLSÜM  MB 12 12 9,00 9 7 7,25 0 1 -0,25 21 20 16,00 197,443 6 19 51 160,825 5 27 75 179,918 6 24 71

25 37 ELİF NİSA ARAN  MA 4 6 2,50 11 5 9,75 15 11 12,25 168,777 12 24 70 218,066 11 17 47 179,612 13 25 72

26 0 SEVGİ BOZTAŞ  MA 6 14 2,50 14 18 9,50 20 32 12,00 168,777 12 24 70 214,921 12 19 50 179,612 13 25 72

27 20107 EMİN  M 3 6 1,50 7 9 4,75 10 15 6,25 168,777 4 24 70 200,246 2 22 59 176,832 3 27 75

28 59 FATMANUR CYZ  MA 3 6 1,50 6 12 3,00 9 18 4,50 165,060 14 27 74 191,595 15 23 62 172,990 15 28 76

29 0 SEVİM BAHADIR  M 12 12 9,00 20 11 17,25 32 23 26,25 220,073 2 8 25 152,903 4 29 77 172,148 4 29 77
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BİYOTİK SERİSİ AYT DENEME SINAVI 2 (DENEME KULÜBÜ) 29 29 29 78

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,4 4,1 6,34 3,1 1,7 2,64 12,7 3,9 11,76 10,2 5,7 8,80 33,4 15,3 29,54 210,470 256,090 240,290

Okul Ortalaması 5,6 3,2 4,76 2,7 1,6 2,27 13,1 3,3 12,28 11,0 5,9 9,55 32,3 14,0 28,86 204,340 259,420 236,550

KATILIMLAR
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SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ AYT DENEME SINAVI 2 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE MEMİŞ 0   

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 10 20,50 51

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 0 5,00 83 1,81 1,15 1,55

Edebiyat 18 5 8 3,00 17 0,81 1,30 2,03

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 1,69 1,34 1,65

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,00 0,97 1,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 15 13,25 33 5,31 4,76 6,34

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 7,75 10,27 9,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,62 2,01 1,92

Matematik 40 1 0 1,00 3 8,38 12,28 11,76

Toplam: 280 57 31 49,25 18 75,19 86,68 87,71

Edebiyat-Sosyal-1 CCDD EAbAdcDCb e c  Ea aDBceEeeE ecBbAB 

Cevap Anahtarı B CCDDAEADAADDCEEBEECAEBDCDBACEBAEBCBBDABC

Matematik A                                       

Cevap Anahtarı B ABEDCCDDCABADEADBDECABECEADBECEACABCDAEC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 1 1 50
ŞİİR 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 1 3 25
HALK EDEBİYATI 3 1 2 33
DİVAN EDEBİYATI 3 1 1 33
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 3 1 1 33
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ AYT DENEME SINAVI 2 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMET YAŞAR 0   

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 13 16 9,00 23

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 3 7 1,25 3

TYT Fen 20 12 8 10,00 50

Matematik-2 30 8 9 5,75 19 7,75 10,27 9,84

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,62 2,01 1,92

Matematik 40 10 10 7,50 19 8,38 12,28 11,76

Fizik 14 8 5 6,75 48 2,81 3,26 2,88

Kimya 13 4 7 2,25 17 2,50 2,41 2,24

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 3,00 3,88 3,68

Fen Bilimleri 40 19 18 14,50 36 8,31 9,55 8,80

Toplam: 280 75 61 59,75 21 75,19 86,68 87,71

Matematik CDDbca dBEebe     c  aCAB     A a    B  

Cevap Anahtarı A CDDABEDCBECCABADEADBDECABECEADAECEACABCD

Fen Bilimleri DEBAEe aACccAbceAa CA deDbaAbcABaCbcDaBA

Cevap Anahtarı A DEBAEBCBACEBACEBADCCADACDEDAAEABCCAEDCBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇEMBER VE DAİRE 3 1 1 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 7 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4 1 1 25
ÇEMBERSEL HAREKET 3 1 2 33
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 0 67
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 2 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ AYT DENEME SINAVI 2 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞENNUR 141   

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 12 23,00 58

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44

TYT Fen 20 11 3 10,25 51

Türkçe 6 3 3 2,25 38 1,81 1,15 1,55

Edebiyat 18 1 3 0,25 1 0,81 1,30 2,03

Tarih-1 10 4 0 4,00 40 1,69 1,34 1,65

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 1,00 0,97 1,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 8 8,00 20 5,31 4,76 6,34

Matematik-2 30 11 2 10,50 35 7,75 10,27 9,84

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,62 2,01 1,92

Matematik 40 11 3 10,25 26 8,38 12,28 11,76

Fizik 14 3 1 2,75 20 2,81 3,26 2,88

Kimya 13 2 0 2,00 15 2,50 2,41 2,24

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 3,00 3,88 3,68

Fen Bilimleri 40 10 3 9,25 23 8,31 9,55 8,80

Toplam: 280 101 34 92,50 33 75,19 86,68 87,71

Edebiyat-Sosyal-1 CbaAbEa       a     c  E  C    EBA aC aD

Cevap Anahtarı A CCDADEBDCADAADDCEEBEECAEEBCDBACEBAABCBBD

Matematik CDDABEDbBE   Be            E       e    

Cevap Anahtarı A CDDABEDCBECCABADEADBDECABECEADAECEACABCD

Fen Bilimleri D      BA    bEB             E BCCb D  c

Cevap Anahtarı A DEBAEBCBACEBACEBADCCADACDEDAAEABCCAEDCBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 0 1 0
ŞİİR 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 0 1 0
HALK EDEBİYATI 3 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 3 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 3 1 1 33
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 0 33

Geometri S D Y B%

ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 2 0 29
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 3 3 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ AYT DENEME SINAVI 2 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA TÜRKYILMAZ 0   

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 5 30,75 77

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54

TYT Fen 20 9 5 7,75 39

Matematik-2 30 14 1 13,75 46 7,75 10,27 9,84

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,62 2,01 1,92

Matematik 40 15 1 14,75 37 8,38 12,28 11,76

Fizik 14 2 1 1,75 13 2,81 3,26 2,88

Kimya 13 6 1 5,75 44 2,50 2,41 2,24

Biyoloji 13 2 0 2,00 15 3,00 3,88 3,68

Fen Bilimleri 40 10 2 9,50 24 8,31 9,55 8,80

Toplam: 280 104 19 99,25 35 75,19 86,68 87,71

Matematik CDDA cD BEC     EAD        EAD     C    

Cevap Anahtarı A CDDABEDCBECCABADEADBDECABECEADAECEACABCD

Fen Bilimleri aEB           EBADCCc          B    D   

Cevap Anahtarı A DEBAEBCBACEBACEBADCCADACDEDAAEABCCAEDCBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 3 0 100

Geometri S D Y B%

ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 4 2 57
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 3 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 1 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 0 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ AYT DENEME SINAVI 2 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN 20107  M

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 14 16,61 42

TYT Sosyal 20 11 3 10,56 53

TYT Matematik 40 14 4 12,82 32

TYT Fen 20 6 3 5,63 28

Matematik-2 30 3 5 1,75 6 2,88 10,27 9,84

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,31 2,01 1,92

Matematik 40 3 6 1,50 4 2,56 12,28 11,76

Fizik 14 3 4 2,00 14 0,94 3,26 2,88

Kimya 13 1 2 0,50 4 0,31 2,41 2,24

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 1,06 3,88 3,68

Fen Bilimleri 40 7 9 4,75 12 2,31 9,55 8,80

Toplam: 280 62 39 51,87 19 65,59 86,68 87,71

Matematik  DDc      b  de            Eb        a  

Cevap Anahtarı A CDDABEDCBECCABADEADBDECABECEADAECEACABCD

Fen Bilimleri Dadd   eA    C e  bC       Ab  B  A e c 

Cevap Anahtarı A DEBAEBCBACEBACEBADCCADACDEDAAEABCCAEDCBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 1 33

Geometri S D Y B%

ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 2 5 29
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 3 1 2 33
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 0 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ AYT DENEME SINAVI 2 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVİM BAHADIR 0  M

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 16 21 10,75 27

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 3 3 2,25 38 1,12 1,15 1,55

Edebiyat 18 1 4 0,00 0 2,00 1,30 2,03

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 2,75 1,34 1,65

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,44 0,97 1,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 12 9,00 23 7,31 4,76 6,34

Tarih-2 11 5 3 4,25 39 2,31 0,58 0,51

Coğrafya-2 11 6 3 5,25 48 2,19 0,72 0,86

Felsefe 6 2 2 1,50 25 0,38 0,18 0,27

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 0,38 0,18 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 1,19 0,60 0,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 20 11 17,25 43 6,44 2,27 2,64

Toplam: 280 61 53 47,75 17 65,59 86,68 87,71

Edebiyat-Sosyal-1 bdDDdEA  d b     d  c    a CEBcE CdBDAad

Cevap Anahtarı B CCDDAEADAADDCEEBEECAEBDCDBACEBAEBCBBDABC

Sosyal-2 E AeE ccB BEAD  bCecBB  bcCEdBc  CDbADBE      

Cevap Anahtarı B ECADECDABDBEADEAACBEBBCBDDCEABEEBCDCADBECDBCBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 0 2 0
HALK EDEBİYATI 3 1 0 33
DİVAN EDEBİYATI 3 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 3 1 2 33
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 1 0 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 3 3 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 1 0 100
TOPLUMSAL YAPI 1 0 1 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 1 0
KLASİK MANTIK 2 1 0 50
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ AYT DENEME SINAVI 2 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE 140  M

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 16 20,00 50

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 11 10 8,50 21

TYT Fen 20 3 3 2,25 11

Türkçe 6 3 3 2,25 38 1,12 1,15 1,55

Edebiyat 18 10 8 8,00 44 2,00 1,30 2,03

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 2,75 1,34 1,65

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,44 0,97 1,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 15 20,25 51 7,31 4,76 6,34

Tarih-2 11 6 4 5,00 45 2,31 0,58 0,51

Coğrafya-2 11 4 2 3,50 32 2,19 0,72 0,86

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,38 0,18 0,27

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,38 0,18 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,19 0,60 0,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 10 6 8,50 21 6,44 2,27 2,64

Matematik-2 30 3 9 0,75 3 2,88 10,27 9,84

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 -0,31 2,01 1,92

Matematik 40 3 11 0,25 1 2,56 12,28 11,76

Toplam: 280 92 64 76,00 27 65,59 86,68 87,71

Edebiyat-Sosyal-1 CCabDcabCADdeDbCaEdEcCAEE baBACEBAAaCdBD

Cevap Anahtarı A CCDADEBDCADAADDCEEBEECAEEBCDBACEBAABCBBD

Sosyal-2 BDBb bcECaAEeBE D  e                          

Cevap Anahtarı A BDBECADECDAEBBEADEAACBBDCCEDBEABCECADEDBCBACDB

Matematik bDcAc    a     abec  c     E  c e       

Cevap Anahtarı A CDDABEDCBECCABADEADBDECABECEADAECEACABCD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 0 2 0
ŞİİR 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 2 2 50
HALK EDEBİYATI 3 2 1 67
DİVAN EDEBİYATI 3 3 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 3 2 1 67
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 3 3 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 2 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
SAYILAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 2 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 0 33

Geometri S D Y B%

ÇEMBER VE DAİRE 3 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ AYT DENEME SINAVI 2 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SOLMAZ 151  M

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 11 25,25 63

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53

TYT Fen 20 14 4 13,00 65

Matematik-2 30 10 4 9,00 30 2,88 10,27 9,84

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 -0,31 2,01 1,92

Matematik 40 10 6 8,50 21 2,56 12,28 11,76

Fizik 14 3 5 1,75 13 0,94 3,26 2,88

Kimya 13 2 5 0,75 6 0,31 2,41 2,24

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 1,06 3,88 3,68

Fen Bilimleri 40 8 14 4,50 11 2,31 9,55 8,80

Toplam: 280 97 41 86,75 31 65,59 86,68 87,71

Matematik dD dB  Cc     A   DBDEeA   E         ad 

Cevap Anahtarı A CDDABEDCBECCABADEADBDECABECEADAECEACABCD

Fen Bilimleri D dA e  Ae c aEed bC a e   A   B eAce  c

Cevap Anahtarı A DEBAEBCBACEBACEBADCCADACDEDAAEABCCAEDCBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
SAYILAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 3 1 0 33

Geometri S D Y B%

ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 2 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 3 3 43
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 3 1 0 33
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 1 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 0 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ AYT DENEME SINAVI 2 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN 8  MA

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 10 26,50 66

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50

TYT Fen 20 11 5 9,75 49

Matematik-2 30 11 2 10,50 35 15,60 10,27 9,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,75 2,01 1,92

Matematik 40 11 2 10,50 26 19,35 12,28 11,76

Fizik 14 4 1 3,75 27 5,30 3,26 2,88

Kimya 13 1 3 0,25 2 3,92 2,41 2,24

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 6,42 3,88 3,68

Fen Bilimleri 40 12 7 10,25 26 15,63 9,55 8,80

Toplam: 280 100 29 92,75 33 101,38 86,68 87,71

Matematik dBc CCDD    DE          E  BEC          

Cevap Anahtarı B ABEDCCDDCABADEADBDECABECEADBECEACABCDAEC

Fen Bilimleri BDa  AE        bbe       E c BaCAED e AA

Cevap Anahtarı B BDEBCAECBAACEBDCCADACDEDBEAEABCCAEDCBAAA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 0 33

Geometri S D Y B%

ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 6 1 86
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4 1 0 25
ÇEMBERSEL HAREKET 3 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 2 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ AYT DENEME SINAVI 2 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZAA 21  MA

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 14 21,50 54

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29

TYT Fen 20 6 11 3,25 16

Matematik-2 30 6 5 4,75 16 15,60 10,27 9,84

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,75 2,01 1,92

Matematik 40 7 5 5,75 14 19,35 12,28 11,76

Fizik 14 3 6 1,50 11 5,30 3,26 2,88

Kimya 13 2 2 1,50 12 3,92 2,41 2,24

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 6,42 3,88 3,68

Fen Bilimleri 40 14 12 11,00 28 15,63 9,55 8,80

Toplam: 280 79 49 66,75 24 101,38 86,68 87,71

Matematik da  e D   a   A    C    E  BbC  C       

Cevap Anahtarı B ABEDCCDDCABADEADBDECABECEADBECEACABCDAEC

Fen Bilimleri  Db  dE dA bda  C     c  EcbABCCAdDCcAcA

Cevap Anahtarı B BDEBCAECBAACEBDCCADACDEDBEAEABCCAEDCBAAA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 0 33

Geometri S D Y B%

ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 2 2 29
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4 1 0 25
ÇEMBERSEL HAREKET 3 1 2 33
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ AYT DENEME SINAVI 2 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NİSA ARAN 37  MA

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 14 16,61 42

TYT Sosyal 20 11 3 10,56 53

TYT Matematik 40 14 4 12,82 32

TYT Fen 20 6 3 5,63 28

Matematik-2 30 4 5 2,75 9 15,60 10,27 9,84

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,75 2,01 1,92

Matematik 40 4 6 2,50 6 19,35 12,28 11,76

Fizik 14 3 0 3,00 21 5,30 3,26 2,88

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 3,92 2,41 2,24

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 6,42 3,88 3,68

Fen Bilimleri 40 11 5 9,75 24 15,63 9,55 8,80

Toplam: 280 67 35 57,87 21 101,38 86,68 87,71

Matematik dDD Bd   c      d    cC           e     

Cevap Anahtarı A CDDABEDCBECCABADEADBDECABECEADAECEACABCD

Fen Bilimleri D         E  Cc            AbEABabAED Bb

Cevap Anahtarı A DEBAEBCBACEBACEBADCCADACDEDAAEABCCAEDCBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
SAYILAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 2 0 29
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 3 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ AYT DENEME SINAVI 2 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR AYVA 0  MA

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 15 21,25 53

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23

TYT Fen 20 3 5 1,75 9

Matematik-2 30 6 1 5,75 19 15,60 10,27 9,84

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,75 2,01 1,92

Matematik 40 6 2 5,50 14 19,35 12,28 11,76

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 5,30 3,26 2,88

Kimya 13 1 0 1,00 8 3,92 2,41 2,24

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 6,42 3,88 3,68

Fen Bilimleri 40 2 2 1,50 4 15,63 9,55 8,80

Toplam: 280 61 32 53,00 19 101,38 86,68 87,71

Matematik ABE   DD     E             c      d     

Cevap Anahtarı B ABEDCCDDCABADEADBDECABECEADBECEACABCDAEC

Fen Bilimleri            b    C                 D  e  

Cevap Anahtarı B BDEBCAECBAACEBDCCADACDEDBEAEABCCAEDCBAAA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
SAYILAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 3 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 0 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ AYT DENEME SINAVI 2 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR CYZ 59  MA

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 16 17,00 43

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28

TYT Fen 20 6 8 4,00 20

Matematik-2 30 3 6 1,50 5 15,60 10,27 9,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,75 2,01 1,92

Matematik 40 3 6 1,50 4 19,35 12,28 11,76

Fizik 14 2 5 0,75 5 5,30 3,26 2,88

Kimya 13 1 0 1,00 8 3,92 2,41 2,24

Biyoloji 13 3 7 1,25 10 6,42 3,88 3,68

Fen Bilimleri 40 6 12 3,00 8 15,63 9,55 8,80

Toplam: 280 60 52 47,00 17 101,38 86,68 87,71

Matematik  D Aa  e      dbE     d    c            

Cevap Anahtarı A CDDABEDCBECCABADEADBDECABECEADAECEACABCD

Fen Bilimleri aa e   BA   de  A          bbaAdeCbcD   

Cevap Anahtarı A DEBAEBCBACEBACEBADCCADACDEDAAEABCCAEDCBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
SAYILAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 0 4 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 3 3 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ AYT DENEME SINAVI 2 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNNİSA 20088  MA

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 12 25,00 63

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 30 28 0 28,00 93 15,60 10,27 9,84

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,75 2,01 1,92

Matematik 40 38 0 38,00 95 19,35 12,28 11,76

Fizik 14 9 5 7,75 55 5,30 3,26 2,88

Kimya 13 11 1 10,75 83 3,92 2,41 2,24

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 6,42 3,88 3,68

Fen Bilimleri 40 31 8 29,00 73 15,63 9,55 8,80

Toplam: 280 161 26 154,50 55 101,38 86,68 87,71

Matematik ABEDCCDDCAB DEADBDECA ECEADBECEACABCDAEC

Cevap Anahtarı B ABEDCCDDCABADEADBDECABECEADBECEACABCDAEC

Fen Bilimleri eDEeCAaadAACEBDCCA ACDdDBEAEcBCCAaDCBAAA

Cevap Anahtarı B BDEBCAECBAACEBDCCADACDEDBEAEABCCAEDCBAAA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 4 0 100
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 3 3 0 100

Geometri S D Y B%

ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 5 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 4 3 57
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4 2 2 50
ÇEMBERSEL HAREKET 3 1 2 33
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 0 67
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ AYT DENEME SINAVI 2 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREMCAN CANDAN 91  MA

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 12 25,00 63

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 33 7 31,25 78

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 17 4 16,00 53 15,60 10,27 9,84

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,75 2,01 1,92

Matematik 40 23 4 22,00 55 19,35 12,28 11,76

Fizik 14 7 1 6,75 48 5,30 3,26 2,88

Kimya 13 3 1 2,75 21 3,92 2,41 2,24

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 6,42 3,88 3,68

Fen Bilimleri 40 17 5 15,75 39 15,63 9,55 8,80

Toplam: 280 134 35 125,25 45 101,38 86,68 87,71

Matematik ABE CCDD ABA  ead EC    cADBEC  CABC A C

Cevap Anahtarı B ABEDCCDDCABADEADBDECABECEADBECEACABCDAEC

Fen Bilimleri BD B    dAACE D         dEAbABC A D ebAA

Cevap Anahtarı B BDEBCAECBAACEBDCCADACDEDBEAEABCCAEDCBAAA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 2 0
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 2 1 67

Geometri S D Y B%

ÇEMBER VE DAİRE 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 4 0 80

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 5 0 71
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4 1 0 25
ÇEMBERSEL HAREKET 3 1 2 33
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ AYT DENEME SINAVI 2 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER KARTAL 54  MA

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 16 19,00 48

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 27 3 26,25 88 15,60 10,27 9,84

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,75 2,01 1,92

Matematik 40 36 3 35,25 88 19,35 12,28 11,76

Fizik 14 10 4 9,00 64 5,30 3,26 2,88

Kimya 13 9 4 8,00 62 3,92 2,41 2,24

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 6,42 3,88 3,68

Fen Bilimleri 40 30 10 27,50 69 15,63 9,55 8,80

Toplam: 280 150 43 139,25 50 101,38 86,68 87,71

Matematik CDDAcEDCBECCABADEADaDECABaCEADAEC ACABCD

Cevap Anahtarı A CDDABEDCBECCABADEADBDECABECEADAECEACABCD

Fen Bilimleri aaBAaBeBACEBACbBADCCcbcCDEDAAEABCeAEDaBA

Cevap Anahtarı A DEBAEBCBACEBACEBADCCADACDEDAAEABCCAEDCBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 4 3 1 75
TRİGONOMETRİ 3 3 0 100

Geometri S D Y B%

ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 5 5 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 4 3 57
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4 1 3 25
ÇEMBERSEL HAREKET 3 3 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 2 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ AYT DENEME SINAVI 2 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜNTEHA ASA 99  MA

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 13 20,75 52

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Matematik-2 30 18 5 16,75 56 15,60 10,27 9,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,75 2,01 1,92

Matematik 40 18 5 16,75 42 19,35 12,28 11,76

Fizik 14 9 1 8,75 63 5,30 3,26 2,88

Kimya 13 8 1 7,75 60 3,92 2,41 2,24

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 6,42 3,88 3,68

Fen Bilimleri 40 29 3 28,25 71 15,63 9,55 8,80

Toplam: 280 120 35 111,25 40 101,38 86,68 87,71

Matematik daEeCC D     EADBDcCAB eEADBEC          

Cevap Anahtarı B ABEDCCDDCABADEADBDECABECEADBECEACABCDAEC

Fen Bilimleri BDa  AECBAA E DCC  cCD  BEAEABCCAaDCBAAA

Cevap Anahtarı B BDEBCAECBAACEBDCCADACDEDBEAEABCCAEDCBAAA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 4 2 1 50
TRİGONOMETRİ 3 3 0 100

Geometri S D Y B%

ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 6 1 86
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4 1 0 25
ÇEMBERSEL HAREKET 3 3 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ AYT DENEME SINAVI 2 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER MEYDE 0  MA

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 16 20,00 50

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 30 6 28,50 71

TYT Fen 20 12 7 10,25 51

Matematik-2 30 28 0 28,00 93 15,60 10,27 9,84

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,75 2,01 1,92

Matematik 40 37 0 37,00 93 19,35 12,28 11,76

Fizik 14 8 5 6,75 48 5,30 3,26 2,88

Kimya 13 4 1 3,75 29 3,92 2,41 2,24

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 6,42 3,88 3,68

Fen Bilimleri 40 21 10 18,50 46 15,63 9,55 8,80

Toplam: 280 140 42 129,50 46 101,38 86,68 87,71

Matematik ABEDCCDDCAB DEADBDECA ECEADBECEACABCDA C

Cevap Anahtarı B ABEDCCDDCABADEADBDECABECEADBECEACABCDAEC

Fen Bilimleri BDbB AEedAAdEcD C   d    EAEABdeAaDCBeAA

Cevap Anahtarı B BDEBCAECBAACEBDCCADACDEDBEAEABCCAEDCBAAA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 4 0 100
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 3 3 0 100

Geometri S D Y B%

ÇEMBER VE DAİRE 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 5 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 6 1 86
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4 2 0 50
ÇEMBERSEL HAREKET 3 1 2 33
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ AYT DENEME SINAVI 2 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÜNLÜ 107  MA

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 13 14,75 37

TYT Sosyal 20 9 1 8,75 44

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38

TYT Fen 20 1 2 0,50 3

Matematik-2 30 13 1 12,75 43 15,60 10,27 9,84

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,75 2,01 1,92

Matematik 40 14 1 13,75 34 19,35 12,28 11,76

Fizik 14 0 0 0,00 0 5,30 3,26 2,88

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,92 2,41 2,24

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 6,42 3,88 3,68

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 15,63 9,55 8,80

Toplam: 280 58 21 52,75 19 101,38 86,68 87,71

Matematik ABED CDD      A         cADBEC  C       

Cevap Anahtarı B ABEDCCDDCABADEADBDECABECEADBECEACABCDAEC

Fen Bilimleri                            c            

Cevap Anahtarı B BDEBCAECBAACEBDCCADACDEDBEAEABCCAEDCBAAA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 2 1 67

Geometri S D Y B%

ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 3 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 0 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ AYT DENEME SINAVI 2 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA BOZDEMİR 110  MA

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 14 21,50 54

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73

TYT Fen 20 17 2 16,50 83

Matematik-2 30 22 1 21,75 73 15,60 10,27 9,84

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,75 2,01 1,92

Matematik 40 28 1 27,75 69 19,35 12,28 11,76

Fizik 14 6 7 4,25 30 5,30 3,26 2,88

Kimya 13 7 3 6,25 48 3,92 2,41 2,24

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 6,42 3,88 3,68

Fen Bilimleri 40 22 13 18,75 47 15,63 9,55 8,80

Toplam: 280 141 33 132,75 47 101,38 86,68 87,71

Matematik C DABEDCBEC AB bEAD DEC   CEADA    CABCD

Cevap Anahtarı A CDDABEDCBECCABADEADBDECABECEADAECEACABCD

Fen Bilimleri aEeAcceB CEadCbBAD C  bCDEebbEABaCAED BA

Cevap Anahtarı A DEBAEBCBACEBACEBADCCADACDEDAAEABCCAEDCBA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 3 0 75
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 3 3 0 100

Geometri S D Y B%

ÇEMBER VE DAİRE 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 5 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 2 5 29
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4 0 4 0
ÇEMBERSEL HAREKET 3 2 0 67
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ AYT DENEME SINAVI 2 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ BOZTAŞ 0  MA

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 14 16,61 42

TYT Sosyal 20 11 3 10,56 53

TYT Matematik 40 14 4 12,82 32

TYT Fen 20 6 3 5,63 28

Matematik-2 30 5 9 2,75 9 15,60 10,27 9,84

Geometri 10 1 5 -0,25 -3 3,75 2,01 1,92

Matematik 40 6 14 2,50 6 19,35 12,28 11,76

Fizik 14 8 6 6,50 46 5,30 3,26 2,88

Kimya 13 2 4 1,00 8 3,92 2,41 2,24

Biyoloji 13 4 8 2,00 15 6,42 3,88 3,68

Fen Bilimleri 40 14 18 9,50 24 15,63 9,55 8,80

Toplam: 280 72 56 57,62 21 101,38 86,68 87,71

Matematik  e A     E   Bdb dcd c d  CEe c    Cbcdb

Cevap Anahtarı A CDDABEDCBECCABADEADBDECABECEADAECEACABCD

Fen Bilimleri DEdAdcCeAaEBbCEe  b e c   DbeacBdabED Bc

Cevap Anahtarı A DEBAEBCBACEBACEBADCCADACDEDAAEABCCAEDCBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 2 0
TÜREV 4 0 2 0
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 3 1 1 33

Geometri S D Y B%

ÇEMBER VE DAİRE 3 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 4 20

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 4 3 57
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4 2 2 50
ÇEMBERSEL HAREKET 3 1 2 33
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 2 0
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ AYT DENEME SINAVI 2 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE BİRGİN 134  MA

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 29 0 29,00 97 15,60 10,27 9,84

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,75 2,01 1,92

Matematik 40 38 0 38,00 95 19,35 12,28 11,76

Fizik 14 13 1 12,75 91 5,30 3,26 2,88

Kimya 13 8 4 7,00 54 3,92 2,41 2,24

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 6,42 3,88 3,68

Fen Bilimleri 40 31 8 29,00 73 15,63 9,55 8,80

Toplam: 280 169 24 163,00 58 101,38 86,68 87,71

Matematik ABEDCCDDCAB DEADBDECABECEADBECEACABCDAE 

Cevap Anahtarı B ABEDCCDDCABADEADBDECABECEADBECEACABCDAEC

Fen Bilimleri BDEBCAEaBAACEBDCCAacCDb BbAEcBaCAEDaBAAA

Cevap Anahtarı B BDEBCAECBAACEBDCCADACDEDBEAEABCCAEDCBAAA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 4 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 3 3 0 100

Geometri S D Y B%

ÇEMBER VE DAİRE 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 5 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 7 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4 4 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 3 3 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 1 67
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ AYT DENEME SINAVI 2 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YILMAZ 156  MA

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 17 18,75 47

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73

TYT Fen 20 17 1 16,75 84

Matematik-2 30 28 2 27,50 92 15,60 10,27 9,84

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,75 2,01 1,92

Matematik 40 34 2 33,50 84 19,35 12,28 11,76

Fizik 14 9 3 8,25 59 5,30 3,26 2,88

Kimya 13 9 4 8,00 62 3,92 2,41 2,24

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 6,42 3,88 3,68

Fen Bilimleri 40 26 12 23,00 58 15,63 9,55 8,80

Toplam: 280 147 38 137,50 49 101,38 86,68 87,71

Matematik CDDABEDCBECCABbDEADBDEdABECEADAEC  CA C 

Cevap Anahtarı A CDDABEDCBECCABADEADBDECABECEADAECEACABCD

Fen Bilimleri aEBAEBCdACE  bEBAaCCADbeDEaAbcABCbAEeaBA

Cevap Anahtarı A DEBAEBCBACEBACEBADCCADACDEDAAEABCCAEDCBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 3 3 0 100

Geometri S D Y B%

ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 3 0 60

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 5 2 71
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4 4 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 3 1 2 33
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 2 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ AYT DENEME SINAVI 2 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE YAŞAR 24  MB

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 16 14 12,50 31

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Türkçe 6 5 0 5,00 83 3,58 1,15 1,55

Edebiyat 18 3 3 2,25 13 4,42 1,30 2,03

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 3,50 1,34 1,65

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 3,08 0,97 1,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 5 12,75 32 14,58 4,76 6,34

Tarih-2 11 2 3 1,25 11 1,25 0,58 0,51

Coğrafya-2 11 5 2 4,50 41 2,04 0,72 0,86

Felsefe 6 2 2 1,50 25 0,62 0,18 0,27

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 0,62 0,18 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 2,12 0,60 0,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 15 8 13,00 33 6,67 2,27 2,64

Toplam: 280 57 31 49,25 18 71,62 86,68 87,71

Edebiyat-Sosyal-1 CCDDA A  c D b   c     C   CEB d   aDAB 

Cevap Anahtarı B CCDDAEADAADDCEEBEECAEBDCDBACEBAEBCBBDABC

Sosyal-2   A d D a aEA E  CeEd a  DCd BE a D  DBE      

Cevap Anahtarı B ECADECDABDBEADEAACBEBBCBDDCEABEEBCDCADBECDBCBA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 0 50

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 3 1 75
HALK EDEBİYATI 3 1 1 33
DİVAN EDEBİYATI 3 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 3 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 3 1 0 33
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 1 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 1 0 100
TOPLUMSAL YAPI 1 1 0 100
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 2 0 1 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ AYT DENEME SINAVI 2 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TEPE 12345  MB

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 16 20,00 50

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 30 6 28,50 71

TYT Fen 20 12 7 10,25 51

Türkçe 6 2 3 1,25 21 3,58 1,15 1,55

Edebiyat 18 1 2 0,50 3 4,42 1,30 2,03

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 3,50 1,34 1,65

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 3,08 0,97 1,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 6 4,50 11 14,58 4,76 6,34

Tarih-2 11 0 2 -0,50 -5 1,25 0,58 0,51

Coğrafya-2 11 0 1 -0,25 -2 2,04 0,72 0,86

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,62 0,18 0,27

Felsefe Grubu 6 1 3 0,25 4 0,62 0,18 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 2,12 0,60 0,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 4 6 2,50 6 6,67 2,27 2,64

Toplam: 280 92 44 81,00 29 71,62 86,68 87,71

Edebiyat-Sosyal-1 da eDEd  A    b         c C           BD

Cevap Anahtarı A CCDADEBDCADAADDCEEBEECAEEBCDBACEBAABCBBD

Sosyal-2 a   b                e      Bc da   DED       

Cevap Anahtarı A BDBECADECDAEBBEADEAACBBDCCEDBEABCECADEDBCBACDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 0 1 0
ŞİİR 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 0 1 0
HALK EDEBİYATI 3 1 0 33
DİVAN EDEBİYATI 3 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 3 1 0 33
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 3 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 1 0 100
TOPLUMSAL YAPI 1 0 1 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 2 0 2 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ AYT DENEME SINAVI 2 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRA ERDAL 78  MB

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,75 64

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 18 9 15,75 39

TYT Fen 20 2 2 1,50 8

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,58 1,15 1,55

Edebiyat 18 7 4 6,00 33 4,42 1,30 2,03

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 3,50 1,34 1,65

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 3,08 0,97 1,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 9 19,75 49 14,58 4,76 6,34

Tarih-2 11 5 0 5,00 45 1,25 0,58 0,51

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 2,04 0,72 0,86

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,62 0,18 0,27

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,62 0,18 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 2,12 0,60 0,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 6 0 6,00 15 6,67 2,27 2,64

Matematik-2 30 11 4 10,00 33 3,54 10,27 9,84

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,12 2,01 1,92

Matematik 40 12 5 10,75 27 3,67 12,28 11,76

Toplam: 280 104 37 94,75 34 71,62 86,68 87,71

Edebiyat-Sosyal-1 CCDDbcAD ADDa    c  EaDb BACEBbddC BDABC

Cevap Anahtarı B CCDDAEADAADDCEEBEECAEBDCDBACEBAEBCBBDABC

Sosyal-2 E ADE   B            B                        

Cevap Anahtarı B ECADECDABDBEADEAACBEBBCBDDCEABEEBCDCADBECDBCBA

Matematik eBED CDD    aE     e    c DBEC d     A  

Cevap Anahtarı B ABEDCCDDCABADEADBDECABECEADBECEACABCDAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 0 1 0
ŞİİR 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 2 2 50
HALK EDEBİYATI 3 2 0 67
DİVAN EDEBİYATI 3 1 1 33
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 3 2 0 67
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 1 0 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 3 1 0 33
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 2 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 1 33

Geometri S D Y B%

ÇEMBER VE DAİRE 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ AYT DENEME SINAVI 2 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NERGİS 2  MB

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 15 20,25 51

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44

TYT Fen 20 3 1 2,75 14

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,58 1,15 1,55

Edebiyat 18 14 2 13,50 75 4,42 1,30 2,03

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 3,50 1,34 1,65

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,08 0,97 1,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 6 29,50 74 14,58 4,76 6,34

Matematik-2 30 11 2 10,50 35 3,54 10,27 9,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 2,01 1,92

Matematik 40 11 2 10,50 26 3,67 12,28 11,76

Toplam: 280 106 31 98,25 35 71,62 86,68 87,71

Edebiyat-Sosyal-1 CCDAbEBDCADAADDCdEB cC EEcb BACEBAbBCBBD

Cevap Anahtarı A CCDADEBDCADAADDCEEBEECAEEBCDBACEBAABCBBD

Matematik CDDAB    dC    bEAD    A   E            

Cevap Anahtarı A CDDABEDCBECCABADEADBDECABECEADAECEACABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 2 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 4 0 100
HALK EDEBİYATI 3 2 1 67
DİVAN EDEBİYATI 3 3 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 0 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 3 3 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 3 1 0 33

Geometri S D Y B%

ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ AYT DENEME SINAVI 2 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA Ç 121  MB

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 9 21,75 54

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,58 1,15 1,55

Edebiyat 18 3 2 2,50 14 4,42 1,30 2,03

Tarih-1 10 2 0 2,00 20 3,50 1,34 1,65

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 3,08 0,97 1,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 4 12,00 30 14,58 4,76 6,34

Tarih-2 11 1 4 0,00 0 1,25 0,58 0,51

Coğrafya-2 11 5 1 4,75 43 2,04 0,72 0,86

Felsefe 6 3 2 2,50 42 0,62 0,18 0,27

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 0,62 0,18 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 2,12 0,60 0,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 13 7 11,25 28 6,67 2,27 2,64

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 3,54 10,27 9,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 2,01 1,92

Matematik 40 1 0 1,00 3 3,67 12,28 11,76

Toplam: 280 68 25 61,75 22 71,62 86,68 87,71

Edebiyat-Sosyal-1 CCaDAEA dc D        E       EB    B DcB 

Cevap Anahtarı B CCDDAEADAADDCEEBEECAEBDCDBACEBAEBCBBDABC

Sosyal-2 a   d Dc  cEAD AA  b   eDcCEA    C   D E      

Cevap Anahtarı B ECADECDABDBEADEAACBEBBCBDDCEABEEBCDCADBECDBCBA

Matematik       D                                 

Cevap Anahtarı B ABEDCCDDCABADEADBDECABECEADBECEACABCDAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 0 1 0
ŞİİR 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 1 1 25
HALK EDEBİYATI 3 1 0 33
DİVAN EDEBİYATI 3 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 3 1 0 33
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 3 2 0 67
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 1 0 100
KLASİK MANTIK 2 1 0 50
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ AYT DENEME SINAVI 2 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMMÜ GÜLSÜM 0  MB

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 16 18,00 45

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5

TYT Fen 20 2 4 1,00 5

Türkçe 6 3 3 2,25 38 3,58 1,15 1,55

Edebiyat 18 3 5 1,75 10 4,42 1,30 2,03

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 3,50 1,34 1,65

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 3,08 0,97 1,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 12 9,00 23 14,58 4,76 6,34

Tarih-2 11 2 1 1,75 16 1,25 0,58 0,51

Coğrafya-2 11 3 3 2,25 20 2,04 0,72 0,86

Felsefe 6 0 1 -0,25 -4 0,62 0,18 0,27

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 0,62 0,18 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 2,12 0,60 0,69

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 9 7 7,25 18 6,67 2,27 2,64

Matematik-2 30 0 1 -0,25 -1 3,54 10,27 9,84

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 2,01 1,92

Matematik 40 0 1 -0,25 -1 3,67 12,28 11,76

Toplam: 280 57 49 44,75 16 71,62 86,68 87,71

Edebiyat-Sosyal-1 CdDDedA    b b Bc   Eae    CEdAE  dBDb d

Cevap Anahtarı B CCDDAEADAADDCEEBEECAEBDCDBACEBAEBCBBDABC

Sosyal-2  C  E  c    ADE e e  c     b     aD dDBE      

Cevap Anahtarı B ECADECDABDBEADEAACBEBBCBDDCEABEEBCDCADBECDBCBA

Matematik       a                                 

Cevap Anahtarı B ABEDCCDDCABADEADBDECABECEADBECEACABCDAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 0 1 0
ŞİİR 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 0 1 0
HALK EDEBİYATI 3 1 1 33
DİVAN EDEBİYATI 3 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 3 1 2 33
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 1 0 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 3 1 1 33
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 1 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 2 0 1 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
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