
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME KULÜBÜ)83 83 83 1124

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,7 14,7 12,07 8,7 3,9 7,70 8,5 4,3 7,41 3,9 3,0 3,18 36,8 25,9 30,36 226,870

Okul Ortalaması 19,6 14,2 16,03 11,0 3,2 10,19 13,1 4,3 11,98 6,0 2,7 5,28 49,6 24,5 43,48 269,710

KATILIMLAR

1 134 SUDE BİRGİN  MA 32 8 30,00 18 0 18,00 33 5 31,75 17 3 16,25 100 16 96,00 429,101 1 1 1 1 9

2 20088 HAYRUNNİSA  MA 28 12 25,00 15 1 14,75 30 4 29,00 19 1 18,75 92 18 87,50 404,840 2 2 2 2 19

3 91 KEREMCAN CANDAN  MA 28 12 25,00 17 3 16,25 33 7 31,25 16 4 15,00 94 26 87,50 404,022 3 3 3 3 20

4 110 RABİA BOZDEMİR  MA 25 14 21,50 19 0 19,00 30 3 29,25 17 2 16,50 91 19 86,25 400,790 4 4 4 4 24

5 42 SÜMEYYE ENGİN  MA 26 9 23,75 19 1 18,75 25 5 23,75 18 2 17,50 88 17 83,75 393,658 5 5 5 5 28

6 156 ZEYNEP YILMAZ  MA 23 17 18,75 17 3 16,25 30 3 29,25 17 1 16,75 87 24 81,00 385,503 6 6 6 6 34

7 0 AKIN  MA 23 15 19,25 18 2 17,50 26 3 25,25 16 3 15,25 83 23 77,25 374,204 7 7 7 7 44

8 54 KEVSER KARTAL  MA 23 16 19,00 14 4 13,00 31 6 29,50 16 4 15,00 84 30 76,50 371,907 8 8 8 8 49

9 28 DAĞISTANLI  MA 27 13 23,75 14 6 12,50 31 8 29,00 13 7 11,25 85 34 76,50 370,986 9 9 9 9 53

10 0 SENA UYGUN  MA 27 12 24,00 14 3 13,25 23 3 22,25 16 2 15,50 80 20 75,00 367,548 10 10 10 10 57

11 81 SILA TÜRKYILMAZ  MA 32 5 30,75 15 1 14,75 23 5 21,75 9 5 7,75 79 16 75,00 365,724 11 11 11 11 58

12 12345 ÖMER MEYDE  MA 24 16 20,00 16 3 15,25 30 6 28,50 12 7 10,25 82 32 74,00 363,544 12 12 12 12 60

13 151 ZEYNEP SOLMAZ  MA 28 11 25,25 15 3 14,25 22 3 21,25 14 4 13,00 79 21 73,75 363,324 13 13 13 13 62

14 653 MEHL İKA  MA 32 7 30,25 13 6 11,50 21 7 19,25 13 7 11,25 79 27 72,25 358,430 14 14 14 14 67

15 8 AHSEN  MA 29 10 26,50 16 1 15,75 21 4 20,00 11 5 9,75 77 20 72,00 357,477 15 15 15 15 68

16 15 BEGÜM GİZİROĞLU  MA 23 15 19,25 11 4 10,00 30 2 29,50 13 3 12,25 77 24 71,00 355,167 16 16 16 16 75

17 0 HALIL ŞEGÜL  M 21 13 17,75 13 4 12,00 27 7 25,25 15 4 14,00 76 28 69,00 349,754 1 17 17 17 83

18 810 E EMİR ÇIĞRIL 12B 25 13 21,75 17 2 16,50 19 5 17,75 13 6 11,50 74 26 67,50 344,791 1 18 18 18 92

19 99 MÜNTEHA ASA  MA 24 13 20,75 13 3 12,25 23 5 21,75 13 6 11,50 73 27 66,25 341,103 17 19 19 19 97

20 141 ŞENNUR  MA 26 12 23,00 15 3 14,25 18 2 17,50 11 3 10,25 70 20 65,00 337,152 18 20 20 20 106

21 130 SEVGİ S  MA 16 9 13,75 16 1 15,75 26 2 25,50 10 4 9,00 68 16 64,00 334,123 19 21 21 21 115

22 61580 ALPEREN ÇAKIR  MA 28 10 25,50 12 5 10,75 14 2 13,50 14 2 13,50 68 19 63,25 332,674 20 22 22 22 117

23 118 REYYAN KAYAR  MA 25 10 22,50 9 1 8,75 24 2 23,50 8 0 8,00 66 13 62,75 330,016 21 23 23 23 126

24 0 HATİCE ERYILMAZ  MA 25 11 22,25 13 2 12,50 18 2 17,50 8 3 7,25 64 18 59,50 320,387 22 24 24 24 145

25 2 NERGİS  M 24 15 20,25 18 2 17,50 19 5 17,75 3 1 2,75 64 23 58,25 315,819 2 25 25 25 154

26 78 HAYRA ERDAL  MB 28 9 25,75 16 3 15,25 18 9 15,75 2 2 1,50 64 23 58,25 315,421 1 26 26 26 156

27 0 ENİSE AYVA  MA 15 10 12,50 10 6 8,50 24 3 23,25 14 4 13,00 63 23 57,25 315,207 23 27 27 27 157

28 0 SENA DZ   N  MB 26 11 23,25 19 1 18,75 13 5 11,75 3 3 2,25 61 20 56,00 309,088 2 28 28 28 170

29 1234 MÜZEYYEN ÇEVİK  MA 24 13 20,75 13 3 12,25 16 3 15,25 6 1 5,75 59 20 54,00 303,986 24 29 29 29 182

30 99 MUSTAFA  M 26 13 22,75 15 2 14,50 16 12 13,00 1 0 1,00 58 27 51,25 294,874 3 30 30 30 201

31 136 SUDE SEVİNÇ  MA 21 11 18,25 9 3 8,25 23 4 22,00 4 7 2,25 57 25 50,75 293,696 25 31 31 31 206

32 21 BEYZAA  MA 25 14 21,50 14 2 13,50 13 5 11,75 6 11 3,25 58 32 50,00 291,729 26 32 32 32 212

33 0 SS  MB 24 13 20,75 16 3 15,25 15 4 14,00 55 20 50,00 291,037 3 33 33 33 214

34 140 SÜMEYYE  M 24 16 20,00 17 3 16,25 11 10 8,50 3 3 2,25 55 32 47,00 282,786 4 34 34 34 250

35 58 FATMANUR AYVA  MA 25 15 21,25 15 5 13,75 10 3 9,25 3 5 1,75 53 28 46,00 279,700 27 35 35 35 253

36 70 BEDİRHAN ÖZER 12A 22 17 17,75 11 7 9,25 12 6 10,50 8 9 5,75 53 39 43,25 272,554 1 36 36 36 278

37 0 SEVGİ BOZTA Ş  MA 18 14 14,50 9 7 7,25 11 6 9,50 13 6 11,50 51 33 42,75 272,405 28 37 37 37 279

38 59 FATMANUR CYZ  MA 21 16 17,00 11 3 10,25 13 7 11,25 6 8 4,00 51 34 42,50 269,995 29 38 38 38 287

39 0 ELİF D   16 11 13,25 7 0 7,00 15 2 14,50 6 0 6,00 44 13 40,75 265,348 1 39 39 39 304

40 0 YILDIZ   21 18 16,50 13 5 11,75 13 7 11,25 2 2 1,50 49 32 41,00 265,075 2 40 40 40 306

41 142 NURRR  M 24 13 20,75 14 3 13,25 3 5 1,75 5 1 4,75 46 22 40,50 264,281 5 41 41 41 310

42 0 ELİF  M 19 19 14,25 17 3 16,25 10 2 9,50 46 24 40,00 261,905 6 42 42 42 322

43 0 DİLRUBA  MA 10 6 8,50 8 1 7,75 21 2 20,50 3 2 2,50 42 11 39,25 260,270 30 43 43 43 329

44 107 ÖMER ÜNLÜ  MA 18 13 14,75 9 1 8,75 16 3 15,25 1 2 0,50 44 19 39,25 259,729 31 44 44 44 331

45 0 EY  M 19 21 13,75 17 3 16,25 10 4 9,00 46 28 39,00 258,988 7 45 45 45 335

46 0 İSMET YAŞAR   13 16 9,00 18 2 17,50 3 7 1,25 12 8 10,00 46 33 37,75 257,653 3 46 46 46 344

47 121 RÜMEYSA ÇETİN  MB 24 9 21,75 11 2 10,50 6 2 5,50 0 1 -0,25 41 14 37,50 254,343 4 47 47 47 361

48 0 CEMRE MEMİŞ   23 10 20,50 14 1 13,75 2 5 0,75 39 16 35,00 247,143 4 48 48 48 402
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME KULÜBÜ)83 83 83 1124

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,7 14,7 12,07 8,7 3,9 7,70 8,5 4,3 7,41 3,9 3,0 3,18 36,8 25,9 30,36 226,870

Okul Ortalaması 19,6 14,2 16,03 11,0 3,2 10,19 13,1 4,3 11,98 6,0 2,7 5,28 49,6 24,5 43,48 269,710

KATILIMLAR

49 0 SEHER KAYA  MA 16 18 11,50 5 1 4,75 16 4 15,00 3 2 2,50 40 25 33,75 244,094 32 49 49 49 420

50 0 GAMZE  M 16 22 10,50 11 7 9,25 12 6 10,50 4 6 2,50 43 41 32,75 241,237 8 50 50 50 436

51 94 İCLAL 12S 15 8 13,00 6 1 5,75 9 5 7,75 4 3 3,25 34 17 29,75 232,545 1 51 51 51 491

52 1905 HASAN ALAGÖZ 12B 18 18 13,50 13 5 11,75 5 4 4,00 36 27 29,25 230,418 2 52 52 52 501

53 0 BUSE AŞCI  MA 13 15 9,25 8 2 7,50 6 6 4,50 8 3 7,25 35 26 28,50 229,863 33 53 53 53 503

54 0 ÜMMÜ GÜLSÜM  MB 22 16 18,00 9 5 7,75 3 4 2,00 2 4 1,00 36 29 28,75 229,056 5 54 54 54 508

55 0 FATMA  MB 10 8 8,00 11 6 9,50 11 4 10,00 32 18 27,50 227,486 6 55 55 55 519

56 75 HATİCE NUR TAKLAK   20 11 17,25 5 1 4,75 6 0 6,00 31 12 28,00 226,618 5 56 56 56 524

57 0 RÜMEYSA ARI  M 18 21 12,75 13 7 11,25 2 4 1,00 4 7 2,25 37 39 27,25 225,075 9 57 57 57 542

58 0 MERVE YILDIZ  MB 21 14 17,50 9 1 8,75 1 0 1,00 31 15 27,25 224,465 7 58 58 58 546

59 62 EDANUR KAYMAK 12A 17 19 12,25 10 3 9,25 6 9 3,75 2 5 0,75 35 36 26,00 221,070 2 59 59 59 570

60 55 FATIMA ORDU  MA 17 19 12,25 10 2 9,50 4 3 3,25 31 24 25,00 217,981 34 60 60 60 589

61 0 SUDE  MA 18 17 13,75 4 3 3,25 6 5 4,75 3 2 2,50 31 27 24,25 216,247 35 61 61 61 599

62 0 ENESK  M 14 11 11,25 8 3 7,25 6 4 5,00 28 18 23,50 213,584 10 62 62 62 619

63 0 BUSE YAŞAR  MB 16 14 12,50 10 2 9,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 28 18 23,50 213,532 8 63 63 63 621

64 103 MÜZEYYEN FİDAN  MA 10 15 6,25 3 1 2,75 8 6 6,50 8 3 7,25 29 25 22,75 213,039 36 64 64 64 627

65 0 RAMAZAN  M 10 24 4,00 8 5 6,75 11 4 10,00 2 0 2,00 31 33 22,75 211,953 11 65 65 65 635

66 135 NAZ TRKMN  M 12 10 9,50 6 0 6,00 5 2 4,50 3 2 2,50 26 14 22,50 211,231 12 66 66 66 641

67 0 AGMA AHİBELL   15 21 9,75 7 6 5,50 7 3 6,25 2 4 1,00 31 34 22,50 210,887 6 67 67 67 643

68 0 MEDNE  M 19 17 14,75 6 10 3,50 4 2 3,50 29 29 21,75 208,362 13 68 68 68 656

69 0 SEVİM BAHADIR  M 16 21 10,75 10 8 8,00 2 1 1,75 1 0 1,00 29 30 21,50 207,973 14 69 69 69 657

70 0  MB 9 14 5,50 9 3 8,25 9 7 7,25 27 24 21,00 206,380 9 70 70 70 664

71 122 SEHER A  MB 17 18 12,50 9 8 7,00 3 3 2,25 0 4 -1,00 29 33 20,75 205,292 10 71 71 71 673

72 0 YEK  MA 24 16 20,00 24 16 20,00 203,114 37 72 72 72 690

73 0 AYLİN AÇAR  MB 16 19 11,25 9 5 7,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 26 27 19,25 201,045 11 73 73 73 710

74 126 SENA GÜLSEREN  MB 12 15 8,25 8 5 6,75 1 0 1,00 3 3 2,25 24 23 18,25 198,772 12 74 74 74 734

75 120 RÜMEYSA ÖZBAKIR   14 10 11,50 6 7 4,25 2 6 0,50 22 23 16,25 192,336 7 75 75 75 782

76 0 EREN ORAL  MA 6 17 1,75 7 7 5,25 5 6 3,50 4 7 2,25 22 37 12,75 182,776 38 76 76 76 856

77 0 SEVİLAY  MB 13 11 10,25 4 3 3,25 1 9 -1,25 18 23 12,25 180,644 13 77 77 77 868

78 0 ZEYNEP NAZ ÖZKARA  M 13 20 8,00 3 0 3,00 16 20 11,00 177,023 15 78 78 78 899

79 0 ARDA GÜLER 12 12 21 6,75 3 2 2,50 2 2 1,50 17 25 10,75 176,307 1 79 79 79 903

80 0 ZEYNEP ŞAHİN   10 22 4,50 6 5 4,75 2 9 -0,25 1 1 0,75 19 37 9,75 173,613 8 80 80 80 922

81 0 BÜŞRA BAŞALAN  MA 14 22 8,50 2 11 -0,75 3 5 1,75 19 38 9,50 172,584 39 81 81 81 928

82 0   0 0 0,00

83 154 ZEYNEP YILDIRIM  MB 2 29 -5,25 6 6 4,50 2 10 -0,50 10 45 -1,25
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME KULÜBÜ)83 83 83 1124

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,7 14,7 12,07 8,7 3,9 7,70 8,5 4,3 7,41 3,9 3,0 3,18 36,8 25,9 30,36 226,870

Okul Ortalaması 19,6 14,2 16,03 11,0 3,2 10,19 13,1 4,3 11,98 6,0 2,7 5,28 49,6 24,5 43,48 269,710

KATILIMLAR
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME KULÜBÜ)83 83 83 1124

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,7 14,7 12,07 8,7 3,9 7,70 8,5 4,3 7,41 3,9 3,0 3,18 36,8 25,9 30,36 226,870

Okul Ortalaması 19,6 14,2 16,03 11,0 3,2 10,19 13,1 4,3 11,98 6,0 2,7 5,28 49,6 24,5 43,48 269,710

KATILIMLAR

1 134 SUDE BİRGİN  MA 32 8 30,00 18 0 18,00 33 5 31,75 17 3 16,25 100 16 96,00 429,101 1 1 1 1 9

2 20088 HAYRUNNİSA  MA 28 12 25,00 15 1 14,75 30 4 29,00 19 1 18,75 92 18 87,50 404,840 2 2 2 2 19

3 91 KEREMCAN CANDAN  MA 28 12 25,00 17 3 16,25 33 7 31,25 16 4 15,00 94 26 87,50 404,022 3 3 3 3 20

4 110 RABİA BOZDEMİR  MA 25 14 21,50 19 0 19,00 30 3 29,25 17 2 16,50 91 19 86,25 400,790 4 4 4 4 24

5 42 SÜMEYYE ENGİN  MA 26 9 23,75 19 1 18,75 25 5 23,75 18 2 17,50 88 17 83,75 393,658 5 5 5 5 28

6 156 ZEYNEP YILMAZ  MA 23 17 18,75 17 3 16,25 30 3 29,25 17 1 16,75 87 24 81,00 385,503 6 6 6 6 34

7 0 AKIN  MA 23 15 19,25 18 2 17,50 26 3 25,25 16 3 15,25 83 23 77,25 374,204 7 7 7 7 44

8 54 KEVSER KARTAL  MA 23 16 19,00 14 4 13,00 31 6 29,50 16 4 15,00 84 30 76,50 371,907 8 8 8 8 49

9 28 DAĞISTANLI  MA 27 13 23,75 14 6 12,50 31 8 29,00 13 7 11,25 85 34 76,50 370,986 9 9 9 9 53

10 0 SENA UYGUN  MA 27 12 24,00 14 3 13,25 23 3 22,25 16 2 15,50 80 20 75,00 367,548 10 10 10 10 57

11 81 SILA TÜRKYILMAZ  MA 32 5 30,75 15 1 14,75 23 5 21,75 9 5 7,75 79 16 75,00 365,724 11 11 11 11 58

12 12345 ÖMER MEYDE  MA 24 16 20,00 16 3 15,25 30 6 28,50 12 7 10,25 82 32 74,00 363,544 12 12 12 12 60

13 151 ZEYNEP SOLMAZ  MA 28 11 25,25 15 3 14,25 22 3 21,25 14 4 13,00 79 21 73,75 363,324 13 13 13 13 62

14 653 MEHL İKA  MA 32 7 30,25 13 6 11,50 21 7 19,25 13 7 11,25 79 27 72,25 358,430 14 14 14 14 67

15 8 AHSEN  MA 29 10 26,50 16 1 15,75 21 4 20,00 11 5 9,75 77 20 72,00 357,477 15 15 15 15 68

16 15 BEGÜM GİZİROĞLU  MA 23 15 19,25 11 4 10,00 30 2 29,50 13 3 12,25 77 24 71,00 355,167 16 16 16 16 75

17 0 HALIL ŞEGÜL  M 21 13 17,75 13 4 12,00 27 7 25,25 15 4 14,00 76 28 69,00 349,754 1 17 17 17 83

18 810 E EMİR ÇIĞRIL 12B 25 13 21,75 17 2 16,50 19 5 17,75 13 6 11,50 74 26 67,50 344,791 1 18 18 18 92

19 99 MÜNTEHA ASA  MA 24 13 20,75 13 3 12,25 23 5 21,75 13 6 11,50 73 27 66,25 341,103 17 19 19 19 97

20 141 ŞENNUR  MA 26 12 23,00 15 3 14,25 18 2 17,50 11 3 10,25 70 20 65,00 337,152 18 20 20 20 106

21 130 SEVGİ S  MA 16 9 13,75 16 1 15,75 26 2 25,50 10 4 9,00 68 16 64,00 334,123 19 21 21 21 115

22 61580 ALPEREN ÇAKIR  MA 28 10 25,50 12 5 10,75 14 2 13,50 14 2 13,50 68 19 63,25 332,674 20 22 22 22 117

23 118 REYYAN KAYAR  MA 25 10 22,50 9 1 8,75 24 2 23,50 8 0 8,00 66 13 62,75 330,016 21 23 23 23 126

24 0 HATİCE ERYILMAZ  MA 25 11 22,25 13 2 12,50 18 2 17,50 8 3 7,25 64 18 59,50 320,387 22 24 24 24 145

25 2 NERGİS  M 24 15 20,25 18 2 17,50 19 5 17,75 3 1 2,75 64 23 58,25 315,819 2 25 25 25 154

26 78 HAYRA ERDAL  MB 28 9 25,75 16 3 15,25 18 9 15,75 2 2 1,50 64 23 58,25 315,421 1 26 26 26 156

27 0 ENİSE AYVA  MA 15 10 12,50 10 6 8,50 24 3 23,25 14 4 13,00 63 23 57,25 315,207 23 27 27 27 157

28 0 SENA DZ   N  MB 26 11 23,25 19 1 18,75 13 5 11,75 3 3 2,25 61 20 56,00 309,088 2 28 28 28 170

29 1234 MÜZEYYEN ÇEVİK  MA 24 13 20,75 13 3 12,25 16 3 15,25 6 1 5,75 59 20 54,00 303,986 24 29 29 29 182

30 99 MUSTAFA  M 26 13 22,75 15 2 14,50 16 12 13,00 1 0 1,00 58 27 51,25 294,874 3 30 30 30 201

31 136 SUDE SEVİNÇ  MA 21 11 18,25 9 3 8,25 23 4 22,00 4 7 2,25 57 25 50,75 293,696 25 31 31 31 206

32 21 BEYZAA  MA 25 14 21,50 14 2 13,50 13 5 11,75 6 11 3,25 58 32 50,00 291,729 26 32 32 32 212

33 0 SS  MB 24 13 20,75 16 3 15,25 15 4 14,00 55 20 50,00 291,037 3 33 33 33 214

34 140 SÜMEYYE  M 24 16 20,00 17 3 16,25 11 10 8,50 3 3 2,25 55 32 47,00 282,786 4 34 34 34 250

35 58 FATMANUR AYVA  MA 25 15 21,25 15 5 13,75 10 3 9,25 3 5 1,75 53 28 46,00 279,700 27 35 35 35 253

36 70 BEDİRHAN ÖZER 12A 22 17 17,75 11 7 9,25 12 6 10,50 8 9 5,75 53 39 43,25 272,554 1 36 36 36 278

37 0 SEVGİ BOZTA Ş  MA 18 14 14,50 9 7 7,25 11 6 9,50 13 6 11,50 51 33 42,75 272,405 28 37 37 37 279

38 59 FATMANUR CYZ  MA 21 16 17,00 11 3 10,25 13 7 11,25 6 8 4,00 51 34 42,50 269,995 29 38 38 38 287

39 0 ELİF D   16 11 13,25 7 0 7,00 15 2 14,50 6 0 6,00 44 13 40,75 265,348 1 39 39 39 304

40 0 YILDIZ   21 18 16,50 13 5 11,75 13 7 11,25 2 2 1,50 49 32 41,00 265,075 2 40 40 40 306

41 142 NURRR  M 24 13 20,75 14 3 13,25 3 5 1,75 5 1 4,75 46 22 40,50 264,281 5 41 41 41 310

42 0 ELİF  M 19 19 14,25 17 3 16,25 10 2 9,50 46 24 40,00 261,905 6 42 42 42 322

43 0 DİLRUBA  MA 10 6 8,50 8 1 7,75 21 2 20,50 3 2 2,50 42 11 39,25 260,270 30 43 43 43 329

44 107 ÖMER ÜNLÜ  MA 18 13 14,75 9 1 8,75 16 3 15,25 1 2 0,50 44 19 39,25 259,729 31 44 44 44 331

45 0 EY  M 19 21 13,75 17 3 16,25 10 4 9,00 46 28 39,00 258,988 7 45 45 45 335

46 0 İSMET YAŞAR   13 16 9,00 18 2 17,50 3 7 1,25 12 8 10,00 46 33 37,75 257,653 3 46 46 46 344

47 121 RÜMEYSA ÇETİN  MB 24 9 21,75 11 2 10,50 6 2 5,50 0 1 -0,25 41 14 37,50 254,343 4 47 47 47 361

48 0 CEMRE MEMİŞ   23 10 20,50 14 1 13,75 2 5 0,75 39 16 35,00 247,143 4 48 48 48 402
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME KULÜBÜ)83 83 83 1124

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,7 14,7 12,07 8,7 3,9 7,70 8,5 4,3 7,41 3,9 3,0 3,18 36,8 25,9 30,36 226,870

Okul Ortalaması 19,6 14,2 16,03 11,0 3,2 10,19 13,1 4,3 11,98 6,0 2,7 5,28 49,6 24,5 43,48 269,710

KATILIMLAR

49 0 SEHER KAYA  MA 16 18 11,50 5 1 4,75 16 4 15,00 3 2 2,50 40 25 33,75 244,094 32 49 49 49 420

50 0 GAMZE  M 16 22 10,50 11 7 9,25 12 6 10,50 4 6 2,50 43 41 32,75 241,237 8 50 50 50 436

51 94 İCLAL 12S 15 8 13,00 6 1 5,75 9 5 7,75 4 3 3,25 34 17 29,75 232,545 1 51 51 51 491

52 1905 HASAN ALAGÖZ 12B 18 18 13,50 13 5 11,75 5 4 4,00 36 27 29,25 230,418 2 52 52 52 501

53 0 BUSE AŞCI  MA 13 15 9,25 8 2 7,50 6 6 4,50 8 3 7,25 35 26 28,50 229,863 33 53 53 53 503

54 0 ÜMMÜ GÜLSÜM  MB 22 16 18,00 9 5 7,75 3 4 2,00 2 4 1,00 36 29 28,75 229,056 5 54 54 54 508

55 0 FATMA  MB 10 8 8,00 11 6 9,50 11 4 10,00 32 18 27,50 227,486 6 55 55 55 519

56 75 HATİCE NUR TAKLAK   20 11 17,25 5 1 4,75 6 0 6,00 31 12 28,00 226,618 5 56 56 56 524

57 0 RÜMEYSA ARI  M 18 21 12,75 13 7 11,25 2 4 1,00 4 7 2,25 37 39 27,25 225,075 9 57 57 57 542

58 0 MERVE YILDIZ  MB 21 14 17,50 9 1 8,75 1 0 1,00 31 15 27,25 224,465 7 58 58 58 546

59 62 EDANUR KAYMAK 12A 17 19 12,25 10 3 9,25 6 9 3,75 2 5 0,75 35 36 26,00 221,070 2 59 59 59 570

60 55 FATIMA ORDU  MA 17 19 12,25 10 2 9,50 4 3 3,25 31 24 25,00 217,981 34 60 60 60 589

61 0 SUDE  MA 18 17 13,75 4 3 3,25 6 5 4,75 3 2 2,50 31 27 24,25 216,247 35 61 61 61 599

62 0 ENESK  M 14 11 11,25 8 3 7,25 6 4 5,00 28 18 23,50 213,584 10 62 62 62 619

63 0 BUSE YAŞAR  MB 16 14 12,50 10 2 9,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 28 18 23,50 213,532 8 63 63 63 621

64 103 MÜZEYYEN FİDAN  MA 10 15 6,25 3 1 2,75 8 6 6,50 8 3 7,25 29 25 22,75 213,039 36 64 64 64 627

65 0 RAMAZAN  M 10 24 4,00 8 5 6,75 11 4 10,00 2 0 2,00 31 33 22,75 211,953 11 65 65 65 635

66 135 NAZ TRKMN  M 12 10 9,50 6 0 6,00 5 2 4,50 3 2 2,50 26 14 22,50 211,231 12 66 66 66 641

67 0 AGMA AHİBELL   15 21 9,75 7 6 5,50 7 3 6,25 2 4 1,00 31 34 22,50 210,887 6 67 67 67 643

68 0 MEDNE  M 19 17 14,75 6 10 3,50 4 2 3,50 29 29 21,75 208,362 13 68 68 68 656

69 0 SEVİM BAHADIR  M 16 21 10,75 10 8 8,00 2 1 1,75 1 0 1,00 29 30 21,50 207,973 14 69 69 69 657

70 0  MB 9 14 5,50 9 3 8,25 9 7 7,25 27 24 21,00 206,380 9 70 70 70 664

71 122 SEHER A  MB 17 18 12,50 9 8 7,00 3 3 2,25 0 4 -1,00 29 33 20,75 205,292 10 71 71 71 673

72 0 YEK  MA 24 16 20,00 24 16 20,00 203,114 37 72 72 72 690

73 0 AYLİN AÇAR  MB 16 19 11,25 9 5 7,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 26 27 19,25 201,045 11 73 73 73 710

74 126 SENA GÜLSEREN  MB 12 15 8,25 8 5 6,75 1 0 1,00 3 3 2,25 24 23 18,25 198,772 12 74 74 74 734

75 120 RÜMEYSA ÖZBAKIR   14 10 11,50 6 7 4,25 2 6 0,50 22 23 16,25 192,336 7 75 75 75 782

76 0 EREN ORAL  MA 6 17 1,75 7 7 5,25 5 6 3,50 4 7 2,25 22 37 12,75 182,776 38 76 76 76 856

77 0 SEVİLAY  MB 13 11 10,25 4 3 3,25 1 9 -1,25 18 23 12,25 180,644 13 77 77 77 868

78 0 ZEYNEP NAZ ÖZKARA  M 13 20 8,00 3 0 3,00 16 20 11,00 177,023 15 78 78 78 899

79 0 ARDA GÜLER 12 12 21 6,75 3 2 2,50 2 2 1,50 17 25 10,75 176,307 1 79 79 79 903

80 0 ZEYNEP ŞAHİN   10 22 4,50 6 5 4,75 2 9 -0,25 1 1 0,75 19 37 9,75 173,613 8 80 80 80 922

81 0 BÜŞRA BAŞALAN  MA 14 22 8,50 2 11 -0,75 3 5 1,75 19 38 9,50 172,584 39 81 81 81 928

82 0   0 0 0,00

83 154 ZEYNEP YILDIRIM  MB 2 29 -5,25 6 6 4,50 2 10 -0,50 10 45 -1,25
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME KULÜBÜ)83 83 83 1124

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,7 14,7 12,07 8,7 3,9 7,70 8,5 4,3 7,41 3,9 3,0 3,18 36,8 25,9 30,36 226,870

Okul Ortalaması 19,6 14,2 16,03 11,0 3,2 10,19 13,1 4,3 11,98 6,0 2,7 5,28 49,6 24,5 43,48 269,710

KATILIMLAR
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME KULÜBÜ)83 83 83 1124

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,7 14,7 12,07 8,7 3,9 7,70 8,5 4,3 7,41 3,9 3,0 3,18 36,8 25,9 30,36 226,870

Okul Ortalaması 19,6 14,2 16,03 11,0 3,2 10,19 13,1 4,3 11,98 6,0 2,7 5,28 49,6 24,5 43,48 269,710

KATILIMLAR

1 134 SUDE BİRGİN  MA 32 8 30,00 18 0 18,00 33 5 31,75 17 3 16,25 100 16 96,00 429,101 1 1 1 1 9

2 20088 HAYRUNNİSA  MA 28 12 25,00 15 1 14,75 30 4 29,00 19 1 18,75 92 18 87,50 404,840 2 2 2 2 19

3 91 KEREMCAN CANDAN  MA 28 12 25,00 17 3 16,25 33 7 31,25 16 4 15,00 94 26 87,50 404,022 3 3 3 3 20

4 110 RABİA BOZDEMİR  MA 25 14 21,50 19 0 19,00 30 3 29,25 17 2 16,50 91 19 86,25 400,790 4 4 4 4 24

5 42 SÜMEYYE ENGİN  MA 26 9 23,75 19 1 18,75 25 5 23,75 18 2 17,50 88 17 83,75 393,658 5 5 5 5 28

6 156 ZEYNEP YILMAZ  MA 23 17 18,75 17 3 16,25 30 3 29,25 17 1 16,75 87 24 81,00 385,503 6 6 6 6 34

7 0 AKIN  MA 23 15 19,25 18 2 17,50 26 3 25,25 16 3 15,25 83 23 77,25 374,204 7 7 7 7 44

8 54 KEVSER KARTAL  MA 23 16 19,00 14 4 13,00 31 6 29,50 16 4 15,00 84 30 76,50 371,907 8 8 8 8 49

9 28 DAĞISTANLI  MA 27 13 23,75 14 6 12,50 31 8 29,00 13 7 11,25 85 34 76,50 370,986 9 9 9 9 53

10 0 SENA UYGUN  MA 27 12 24,00 14 3 13,25 23 3 22,25 16 2 15,50 80 20 75,00 367,548 10 10 10 10 57

11 81 SILA TÜRKYILMAZ  MA 32 5 30,75 15 1 14,75 23 5 21,75 9 5 7,75 79 16 75,00 365,724 11 11 11 11 58

12 12345 ÖMER MEYDE  MA 24 16 20,00 16 3 15,25 30 6 28,50 12 7 10,25 82 32 74,00 363,544 12 12 12 12 60

13 151 ZEYNEP SOLMAZ  MA 28 11 25,25 15 3 14,25 22 3 21,25 14 4 13,00 79 21 73,75 363,324 13 13 13 13 62

14 653 MEHL İKA  MA 32 7 30,25 13 6 11,50 21 7 19,25 13 7 11,25 79 27 72,25 358,430 14 14 14 14 67

15 8 AHSEN  MA 29 10 26,50 16 1 15,75 21 4 20,00 11 5 9,75 77 20 72,00 357,477 15 15 15 15 68

16 15 BEGÜM GİZİROĞLU  MA 23 15 19,25 11 4 10,00 30 2 29,50 13 3 12,25 77 24 71,00 355,167 16 16 16 16 75

17 0 HALIL ŞEGÜL  M 21 13 17,75 13 4 12,00 27 7 25,25 15 4 14,00 76 28 69,00 349,754 1 17 17 17 83

18 810 E EMİR ÇIĞRIL 12B 25 13 21,75 17 2 16,50 19 5 17,75 13 6 11,50 74 26 67,50 344,791 1 18 18 18 92

19 99 MÜNTEHA ASA  MA 24 13 20,75 13 3 12,25 23 5 21,75 13 6 11,50 73 27 66,25 341,103 17 19 19 19 97

20 141 ŞENNUR  MA 26 12 23,00 15 3 14,25 18 2 17,50 11 3 10,25 70 20 65,00 337,152 18 20 20 20 106

21 130 SEVGİ S  MA 16 9 13,75 16 1 15,75 26 2 25,50 10 4 9,00 68 16 64,00 334,123 19 21 21 21 115

22 61580 ALPEREN ÇAKIR  MA 28 10 25,50 12 5 10,75 14 2 13,50 14 2 13,50 68 19 63,25 332,674 20 22 22 22 117

23 118 REYYAN KAYAR  MA 25 10 22,50 9 1 8,75 24 2 23,50 8 0 8,00 66 13 62,75 330,016 21 23 23 23 126

24 0 HATİCE ERYILMAZ  MA 25 11 22,25 13 2 12,50 18 2 17,50 8 3 7,25 64 18 59,50 320,387 22 24 24 24 145

25 2 NERGİS  M 24 15 20,25 18 2 17,50 19 5 17,75 3 1 2,75 64 23 58,25 315,819 2 25 25 25 154

26 78 HAYRA ERDAL  MB 28 9 25,75 16 3 15,25 18 9 15,75 2 2 1,50 64 23 58,25 315,421 1 26 26 26 156

27 0 ENİSE AYVA  MA 15 10 12,50 10 6 8,50 24 3 23,25 14 4 13,00 63 23 57,25 315,207 23 27 27 27 157

28 0 SENA DZ   N  MB 26 11 23,25 19 1 18,75 13 5 11,75 3 3 2,25 61 20 56,00 309,088 2 28 28 28 170

29 1234 MÜZEYYEN ÇEVİK  MA 24 13 20,75 13 3 12,25 16 3 15,25 6 1 5,75 59 20 54,00 303,986 24 29 29 29 182

30 99 MUSTAFA  M 26 13 22,75 15 2 14,50 16 12 13,00 1 0 1,00 58 27 51,25 294,874 3 30 30 30 201

31 136 SUDE SEVİNÇ  MA 21 11 18,25 9 3 8,25 23 4 22,00 4 7 2,25 57 25 50,75 293,696 25 31 31 31 206

32 21 BEYZAA  MA 25 14 21,50 14 2 13,50 13 5 11,75 6 11 3,25 58 32 50,00 291,729 26 32 32 32 212

33 0 SS  MB 24 13 20,75 16 3 15,25 15 4 14,00 55 20 50,00 291,037 3 33 33 33 214

34 140 SÜMEYYE  M 24 16 20,00 17 3 16,25 11 10 8,50 3 3 2,25 55 32 47,00 282,786 4 34 34 34 250

35 58 FATMANUR AYVA  MA 25 15 21,25 15 5 13,75 10 3 9,25 3 5 1,75 53 28 46,00 279,700 27 35 35 35 253

36 70 BEDİRHAN ÖZER 12A 22 17 17,75 11 7 9,25 12 6 10,50 8 9 5,75 53 39 43,25 272,554 1 36 36 36 278

37 0 SEVGİ BOZTA Ş  MA 18 14 14,50 9 7 7,25 11 6 9,50 13 6 11,50 51 33 42,75 272,405 28 37 37 37 279

38 59 FATMANUR CYZ  MA 21 16 17,00 11 3 10,25 13 7 11,25 6 8 4,00 51 34 42,50 269,995 29 38 38 38 287

39 0 ELİF D   16 11 13,25 7 0 7,00 15 2 14,50 6 0 6,00 44 13 40,75 265,348 1 39 39 39 304

40 0 YILDIZ   21 18 16,50 13 5 11,75 13 7 11,25 2 2 1,50 49 32 41,00 265,075 2 40 40 40 306

41 142 NURRR  M 24 13 20,75 14 3 13,25 3 5 1,75 5 1 4,75 46 22 40,50 264,281 5 41 41 41 310

42 0 ELİF  M 19 19 14,25 17 3 16,25 10 2 9,50 46 24 40,00 261,905 6 42 42 42 322

43 0 DİLRUBA  MA 10 6 8,50 8 1 7,75 21 2 20,50 3 2 2,50 42 11 39,25 260,270 30 43 43 43 329

44 107 ÖMER ÜNLÜ  MA 18 13 14,75 9 1 8,75 16 3 15,25 1 2 0,50 44 19 39,25 259,729 31 44 44 44 331

45 0 EY  M 19 21 13,75 17 3 16,25 10 4 9,00 46 28 39,00 258,988 7 45 45 45 335

46 0 İSMET YAŞAR   13 16 9,00 18 2 17,50 3 7 1,25 12 8 10,00 46 33 37,75 257,653 3 46 46 46 344

47 121 RÜMEYSA ÇETİN  MB 24 9 21,75 11 2 10,50 6 2 5,50 0 1 -0,25 41 14 37,50 254,343 4 47 47 47 361

48 0 CEMRE MEMİŞ   23 10 20,50 14 1 13,75 2 5 0,75 39 16 35,00 247,143 4 48 48 48 402
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME KULÜBÜ)83 83 83 1124

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,7 14,7 12,07 8,7 3,9 7,70 8,5 4,3 7,41 3,9 3,0 3,18 36,8 25,9 30,36 226,870

Okul Ortalaması 19,6 14,2 16,03 11,0 3,2 10,19 13,1 4,3 11,98 6,0 2,7 5,28 49,6 24,5 43,48 269,710

KATILIMLAR

49 0 SEHER KAYA  MA 16 18 11,50 5 1 4,75 16 4 15,00 3 2 2,50 40 25 33,75 244,094 32 49 49 49 420

50 0 GAMZE  M 16 22 10,50 11 7 9,25 12 6 10,50 4 6 2,50 43 41 32,75 241,237 8 50 50 50 436

51 94 İCLAL 12S 15 8 13,00 6 1 5,75 9 5 7,75 4 3 3,25 34 17 29,75 232,545 1 51 51 51 491

52 1905 HASAN ALAGÖZ 12B 18 18 13,50 13 5 11,75 5 4 4,00 36 27 29,25 230,418 2 52 52 52 501

53 0 BUSE AŞCI  MA 13 15 9,25 8 2 7,50 6 6 4,50 8 3 7,25 35 26 28,50 229,863 33 53 53 53 503

54 0 ÜMMÜ GÜLSÜM  MB 22 16 18,00 9 5 7,75 3 4 2,00 2 4 1,00 36 29 28,75 229,056 5 54 54 54 508

55 0 FATMA  MB 10 8 8,00 11 6 9,50 11 4 10,00 32 18 27,50 227,486 6 55 55 55 519

56 75 HATİCE NUR TAKLAK   20 11 17,25 5 1 4,75 6 0 6,00 31 12 28,00 226,618 5 56 56 56 524

57 0 RÜMEYSA ARI  M 18 21 12,75 13 7 11,25 2 4 1,00 4 7 2,25 37 39 27,25 225,075 9 57 57 57 542

58 0 MERVE YILDIZ  MB 21 14 17,50 9 1 8,75 1 0 1,00 31 15 27,25 224,465 7 58 58 58 546

59 62 EDANUR KAYMAK 12A 17 19 12,25 10 3 9,25 6 9 3,75 2 5 0,75 35 36 26,00 221,070 2 59 59 59 570

60 55 FATIMA ORDU  MA 17 19 12,25 10 2 9,50 4 3 3,25 31 24 25,00 217,981 34 60 60 60 589

61 0 SUDE  MA 18 17 13,75 4 3 3,25 6 5 4,75 3 2 2,50 31 27 24,25 216,247 35 61 61 61 599

62 0 ENESK  M 14 11 11,25 8 3 7,25 6 4 5,00 28 18 23,50 213,584 10 62 62 62 619

63 0 BUSE YAŞAR  MB 16 14 12,50 10 2 9,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 28 18 23,50 213,532 8 63 63 63 621

64 103 MÜZEYYEN FİDAN  MA 10 15 6,25 3 1 2,75 8 6 6,50 8 3 7,25 29 25 22,75 213,039 36 64 64 64 627

65 0 RAMAZAN  M 10 24 4,00 8 5 6,75 11 4 10,00 2 0 2,00 31 33 22,75 211,953 11 65 65 65 635

66 135 NAZ TRKMN  M 12 10 9,50 6 0 6,00 5 2 4,50 3 2 2,50 26 14 22,50 211,231 12 66 66 66 641

67 0 AGMA AHİBELL   15 21 9,75 7 6 5,50 7 3 6,25 2 4 1,00 31 34 22,50 210,887 6 67 67 67 643

68 0 MEDNE  M 19 17 14,75 6 10 3,50 4 2 3,50 29 29 21,75 208,362 13 68 68 68 656

69 0 SEVİM BAHADIR  M 16 21 10,75 10 8 8,00 2 1 1,75 1 0 1,00 29 30 21,50 207,973 14 69 69 69 657

70 0  MB 9 14 5,50 9 3 8,25 9 7 7,25 27 24 21,00 206,380 9 70 70 70 664

71 122 SEHER A  MB 17 18 12,50 9 8 7,00 3 3 2,25 0 4 -1,00 29 33 20,75 205,292 10 71 71 71 673

72 0 YEK  MA 24 16 20,00 24 16 20,00 203,114 37 72 72 72 690

73 0 AYLİN AÇAR  MB 16 19 11,25 9 5 7,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 26 27 19,25 201,045 11 73 73 73 710

74 126 SENA GÜLSEREN  MB 12 15 8,25 8 5 6,75 1 0 1,00 3 3 2,25 24 23 18,25 198,772 12 74 74 74 734

75 120 RÜMEYSA ÖZBAKIR   14 10 11,50 6 7 4,25 2 6 0,50 22 23 16,25 192,336 7 75 75 75 782

76 0 EREN ORAL  MA 6 17 1,75 7 7 5,25 5 6 3,50 4 7 2,25 22 37 12,75 182,776 38 76 76 76 856

77 0 SEVİLAY  MB 13 11 10,25 4 3 3,25 1 9 -1,25 18 23 12,25 180,644 13 77 77 77 868

78 0 ZEYNEP NAZ ÖZKARA  M 13 20 8,00 3 0 3,00 16 20 11,00 177,023 15 78 78 78 899

79 0 ARDA GÜLER 12 12 21 6,75 3 2 2,50 2 2 1,50 17 25 10,75 176,307 1 79 79 79 903

80 0 ZEYNEP ŞAHİN   10 22 4,50 6 5 4,75 2 9 -0,25 1 1 0,75 19 37 9,75 173,613 8 80 80 80 922

81 0 BÜŞRA BAŞALAN  MA 14 22 8,50 2 11 -0,75 3 5 1,75 19 38 9,50 172,584 39 81 81 81 928

82 0   0 0 0,00

83 154 ZEYNEP YILDIRIM  MB 2 29 -5,25 6 6 4,50 2 10 -0,50 10 45 -1,25
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME KULÜBÜ)83 83 83 1124

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,7 14,7 12,07 8,7 3,9 7,70 8,5 4,3 7,41 3,9 3,0 3,18 36,8 25,9 30,36 226,870

Okul Ortalaması 19,6 14,2 16,03 11,0 3,2 10,19 13,1 4,3 11,98 6,0 2,7 5,28 49,6 24,5 43,48 269,710

KATILIMLAR
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100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
   M  MA  MB 12 12A 12B 12S

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
   M  MA  MB 12 12A



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 25,67 43,48 30,37

Soru No

DERSLERE GÖRE ANALİZ



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AGMA AHİBELL 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 21 9,75 24 11,36 16,03 12,07

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,78 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,81 1,58 1,14

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,36 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,75 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 7,69 10,19 7,70

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 4,36 10,54 6,54

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,11 1,44 0,87

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 4,47 11,98 7,41

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,83 2,10 1,23

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,39 1,09 0,60

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,92 2,10 1,35

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 2,14 5,28 3,18

Toplam: 120 31 34 22,50 19 25,67 43,48 30,37

TYT Türkçe eE bacBdAcacAeBCCaE BBcCdccDa BcdeeDceA 

Cevap Anahtarı A AECEBBBEADEEABBCCCECBBACAAEDCBBAEDADBBAB

TYT Sosyal BCEA    d Eb EaacD d     

Cevap Anahtarı A BCEADDBCEDECBEDEADABCEDBC

TYT Matematik   Ddb   EC    De C       D    A         

Cevap Anahtarı A BADEEDECECDBABDDBCEEDBACADCAECABDAEBABDE

TYT Fen   Ee   aD       ea  

Cevap Anahtarı A CBEADBABDBCADBDBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Sayıların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 3 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 3 3 43
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Genleşme 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE MEMİŞ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 11,36 16,03 12,07

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,78 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,81 1,58 1,14

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,36 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,75 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 7,69 10,19 7,70

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 4,36 10,54 6,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 1,44 0,87

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 4,47 11,98 7,41

Toplam: 120 39 16 35,00 29 25,67 43,48 30,37

TYT Türkçe A aE acEdbEEbcBCCCE  B aA EDCeBeEDADBBA 

Cevap Anahtarı A AECEBBBEADEEABBCCCECBBACAAEDCBBAEDADBBAB

TYT Sosyal BCEADD  d ECBEDEAD       

Cevap Anahtarı A BCEADDBCEDECBEDEADABCEDBC

TYT Matematik        e aa   Da         aC             

Cevap Anahtarı A BADEEDECECDBABDDBCEEDBACADCAECABDAEBABDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Sayıların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 6 0 86
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF D 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 11 13,25 33 11,36 16,03 12,07

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,78 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,81 1,58 1,14

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,36 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,75 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 7 0 7,00 35 7,69 10,19 7,70

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 4,36 10,54 6,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 1,44 0,87

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 4,47 11,98 7,41

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,83 2,10 1,23

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,39 1,09 0,60

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 0,92 2,10 1,35

TYT Fen 20 6 0 6,00 30 2,14 5,28 3,18

Toplam: 120 44 13 40,75 34 25,67 43,48 30,37

TYT Türkçe e b aB EEAB   a dBB ae cc  BcEeBCCDA  BA

Cevap Anahtarı B CAEEBBBEEABEADCECBBACAAEDCBBAEDBCCDABBBA

TYT Sosyal A          DEC   EAD     

Cevap Anahtarı B ADBCEEDDBCEDECBABEADDCECB

TYT Matematik  EDE aADeABDDBC E     D    E D          

Cevap Anahtarı B EEDECBADBABDDBCEEDBACADCAECECDDABEAEBDBA

TYT Fen      C       D B BAE

Cevap Anahtarı B EADBACBBCADBBDDBDBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Sayıların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 1 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 5 0 71
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33
Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE NUR TAKLAK 75   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43 11,36 16,03 12,07

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,78 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,81 1,58 1,14

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,36 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,75 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 5 1 4,75 24 7,69 10,19 7,70

Matematik-1 30 6 0 6,00 20 4,36 10,54 6,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 1,44 0,87

TYT Matematik 40 6 0 6,00 15 4,47 11,98 7,41

Toplam: 120 31 12 28,00 23 25,67 43,48 30,37

TYT Türkçe Aaecd B c EaedBCCCEeB bCAAEDC BeEDA   A 

Cevap Anahtarı A AECEBBBEADEEABBCCCECBBACAAEDCBBAEDADBBAB

TYT Sosyal             B  EeDAB     

Cevap Anahtarı A BCEADDBCEDECBEDEADABCEDBC

TYT Matematik  A    E EC  A            D              

Cevap Anahtarı A BADEEDECECDBABDDBCEEDBACADCAECABDAEBABDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Sayıların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 0 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 2 0 29
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMET YAŞAR 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 16 9,00 23 11,36 16,03 12,07

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,78 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 0,81 1,58 1,14

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,36 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,75 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 7,69 10,19 7,70

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 4,36 10,54 6,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 1,44 0,87

TYT Matematik 40 3 7 1,25 3 4,47 11,98 7,41

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,83 2,10 1,23

Kimya 7 3 4 2,00 29 0,39 1,09 0,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 0,92 2,10 1,35

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 2,14 5,28 3,18

Toplam: 120 46 33 37,75 31 25,67 43,48 30,37

TYT Türkçe AbdaacBdbeEEdcBdCC  eBAbdAEaCaB         

Cevap Anahtarı A AECEBBBEADEEABBCCCECBBACAAEDCBBAEDADBBAB

TYT Sosyal BeEADDaCEDECBEDEADAB     

Cevap Anahtarı A BCEADDBCEDECBEDEADABCEDBC

TYT Matematik  e      E Dc  ce   db    Da             

Cevap Anahtarı A BADEEDECECDBABDDBCEEDBACADCAECABDAEBABDE

TYT Fen CBEeDaeaDabAbBDBDBaA

Cevap Anahtarı A CBEADBABDBCADBDBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Sayıların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 1 3 17
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 1 0 14
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Genleşme 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA ÖZBAKIR 120   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 10 11,50 29 11,36 16,03 12,07

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,78 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,81 1,58 1,14

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,36 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,75 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 7,69 10,19 7,70

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 4,36 10,54 6,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 1,44 0,87

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1 4,47 11,98 7,41

Toplam: 120 22 23 16,25 14 25,67 43,48 30,37

TYT Türkçe eAaEcB  adc   CEe B aA   C Bc    CDAdB A

Cevap Anahtarı B CAEEBBBEEABEADCECBBACAAEDCBBAEDBCCDABBBA

TYT Sosyal e db a   e DEbe BEAD     

Cevap Anahtarı B ADBCEEDDBCEDECBABEADDCECB

TYT Matematik bb    A      B   c    c  c  a           

Cevap Anahtarı B EEDECBADBABDDBCEEDBACADCAECECDDABEAEBDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Sayıların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 1 0 17
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 5 1 71
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33
Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YILDIZ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 11,36 16,03 12,07

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,78 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,81 1,58 1,14

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,36 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,75 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 7,69 10,19 7,70

Matematik-1 30 13 7 11,25 38 4,36 10,54 6,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 1,44 0,87

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28 4,47 11,98 7,41

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,83 2,10 1,23

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,39 1,09 0,60

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,92 2,10 1,35

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 2,14 5,28 3,18

Toplam: 120 49 32 41,00 34 25,67 43,48 30,37

TYT Türkçe baeEeBBce EaAcBCCCEedBdeAcEDaaBeEbADBBdB

Cevap Anahtarı A AECEBBBEADEEABBCCCECBBACAAEDCBBAEDADBBAB

TYT Sosyal eCEADDe EaEbcEDEAD B     

Cevap Anahtarı A BCEADDBCEDECBEDEADABCEDBC

TYT Matematik  AbE aE ECa ABDDeCaE    ADbe            

Cevap Anahtarı A BADEEDECECDBABDDBCEEDBACADCAECABDAEBABDE

TYT Fen dBE      a          

Cevap Anahtarı A CBEADBABDBCADBDBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Sayıların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 4 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 6 1 86
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Genleşme 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ŞAHİN 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 22 4,50 11 11,36 16,03 12,07

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,78 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,81 1,58 1,14

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,36 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,75 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 7,69 10,19 7,70

Matematik-1 30 2 9 -0,25 -1 4,36 10,54 6,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 1,44 0,87

TYT Matematik 40 2 9 -0,25 -1 4,47 11,98 7,41

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,83 2,10 1,23

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,39 1,09 0,60

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,92 2,10 1,35

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 2,14 5,28 3,18

Toplam: 120 19 37 9,75 8 25,67 43,48 30,37

TYT Türkçe debEcBcdcd    aceBBAadcED  BeabedC d eBc

Cevap Anahtarı B CAEEBBBEEABEADCECBBACAAEDCBBAEDBCCDABBBA

TYT Sosyal b ee E D   DEa   EbD     

Cevap Anahtarı B ADBCEEDDBCEDECBABEADDCECB

TYT Matematik aaDa ae   ce e      b D                 

Cevap Anahtarı B EEDECBADBABDDBCEEDBACADCAECECDDABEAEBDBA

TYT Fen Ee                  

Cevap Anahtarı B EADBACBBCADBBDDBDBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Sayıların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 2 3 29
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Genleşme 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF 0  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 19 14,25 36 14,07 16,03 12,07

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,23 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,05 1,58 1,14

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,82 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,63 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,73 10,19 7,70

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 7,47 10,54 6,54

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,60 1,44 0,87

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 8,07 11,98 7,41

Toplam: 120 46 24 40,00 33 35,20 43,48 30,37

TYT Türkçe abbEcBBEEecc  CEdcBcaAAEDCeecacBCbDABBdd

Cevap Anahtarı B CAEEBBBEEABEADCECBBACAAEDCBBAEDBCCDABBBA

TYT Sosyal ADBCEdDDBCEDEbeABEAD     

Cevap Anahtarı B ADBCEEDDBCEDECBABEADDCECB

TYT Matematik  E EC A cA   B        D    ECa A        

Cevap Anahtarı B EEDECBADBABDDBCEEDBACADCAECECDDABEAEBDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Sayıların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 4 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 5 2 71
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENESK 0  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 11 11,25 28 14,07 16,03 12,07

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,23 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,05 1,58 1,14

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,82 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,63 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 10,73 10,19 7,70

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 7,47 10,54 6,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,60 1,44 0,87

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 8,07 11,98 7,41

Toplam: 120 28 18 23,50 20 35,20 43,48 30,37

TYT Türkçe aAaEcBBdd  c  CEeBBdaeAED  BeED         

Cevap Anahtarı B CAEEBBBEEABEADCECBBACAAEDCBBAEDBCCDABBBA

TYT Sosyal A BCEdD eb D     E D     

Cevap Anahtarı B ADBCEEDDBCEDECBABEADDCECB

TYT Matematik Eb E BA    eeB  Eb                      

Cevap Anahtarı B EEDECBADBABDDBCEEDBACADCAECECDDABEAEBDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Sayıların Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 1 0 14
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EY 0  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 21 13,75 34 14,07 16,03 12,07

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,23 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,05 1,58 1,14

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,82 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,63 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,73 10,19 7,70

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 7,47 10,54 6,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,60 1,44 0,87

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 8,07 11,98 7,41

Toplam: 120 46 28 39,00 33 35,20 43,48 30,37

TYT Türkçe AaaEceBcdbEEAcBdCaEdcBeaecEDadBcEeADBBAd

Cevap Anahtarı A AECEBBBEADEEABBCCCECBBACAAEDCBBAEDADBBAB

TYT Sosyal BCEADDBCdDECaEDEcDAB     

Cevap Anahtarı A BCEADDBCEDECBEDEADABCEDBC

TYT Matematik  dD  bE Eac A D  C E     DC E           

Cevap Anahtarı A BADEEDECECDBABDDBCEEDBACADCAECABDAEBABDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Sayıların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 4 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 6 1 86
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE 0  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 22 10,50 26 14,07 16,03 12,07

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 3,23 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,05 1,58 1,14

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,82 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,63 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,73 10,19 7,70

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 7,47 10,54 6,54

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,60 1,44 0,87

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26 8,07 11,98 7,41

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,68 2,10 1,23

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,30 1,09 0,60

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 1,35 2,10 1,35

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 2,33 5,28 3,18

Toplam: 120 43 41 32,75 27 35,20 43,48 30,37

TYT Türkçe Aaa BdBc caadBeCCCEddBbbebEDaBBcEeAadedB

Cevap Anahtarı A AECEBBBEADEEABBCCCECBBACAAEDCBBAEDADBBAB

TYT Sosyal aedAbDBeEDECdED  DdB     

Cevap Anahtarı A BCEADDBCEDECBEDEADABCEDBC

TYT Matematik  A   DE caD ABaeBC  b    DC cCA         

Cevap Anahtarı A BADEEDECECDBABDDBCEEDBACADCAECABDAEBABDE

TYT Fen eec  d c   e    DBEA

Cevap Anahtarı A CBEADBABDBCADBDBDBEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Sayıların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 3 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 3 4 43
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Genleşme 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALIL ŞEGÜL 0  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 14,07 16,03 12,07

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,23 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,05 1,58 1,14

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,82 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,63 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,73 10,19 7,70

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 7,47 10,54 6,54

Geometri 10 4 2 3,50 35 0,60 1,44 0,87

TYT Matematik 40 27 7 25,25 63 8,07 11,98 7,41

Fizik 7 5 1 4,75 68 0,68 2,10 1,23

Kimya 7 5 2 4,50 64 0,30 1,09 0,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,35 2,10 1,35

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 2,33 5,28 3,18

Toplam: 120 76 28 69,00 58 35,20 43,48 30,37

TYT Türkçe AbaEB B   EEAcBdC EedBAaeAEDCaBeEDAaaBd 

Cevap Anahtarı A AECEBBBEADEEABBCCCECBBACAAEDCBBAEDADBBAB

TYT Sosyal BCEAD  dEDEdBEDcAD c     

Cevap Anahtarı A BCEADDBCEDECBEDEADABCEDBC

TYT Matematik aADEEDE EbcBABcDBCaEDBACADCA CA DbEB a  

Cevap Anahtarı A BADEEDECECDBABDDBCEEDBACADCAECABDAEBABDE

TYT Fen CBEAD eBDaCcDBDBeBEA

Cevap Anahtarı A CBEADBABDBCADBDBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Sayıların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 3 3 43
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Genleşme 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDNE 0  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 14,07 16,03 12,07

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 3,23 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,05 1,58 1,14

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,82 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,63 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 6 10 3,50 18 10,73 10,19 7,70

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 7,47 10,54 6,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,60 1,44 0,87

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 8,07 11,98 7,41

Toplam: 120 29 29 21,75 18 35,20 43,48 30,37

TYT Türkçe abbEBBcEabc d CECBBeaAAEDCaBdEeBdCeA  ed

Cevap Anahtarı B CAEEBBBEEABEADCECBBACAAEDCBBAEDBCCDABBBA

TYT Sosyal e dbdd DBeEbEb e EbD     

Cevap Anahtarı B ADBCEEDDBCEDECBABEADDCECB

TYT Matematik    E  A     e         D    E c          

Cevap Anahtarı B EEDECBADBABDDBCEEDBACADCAECECDDABEAEBDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Sayıların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 2 3 29
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA 99  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 14,07 16,03 12,07

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,23 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,05 1,58 1,14

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,82 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,63 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 10,73 10,19 7,70

Matematik-1 30 15 11 12,25 41 7,47 10,54 6,54

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,60 1,44 0,87

TYT Matematik 40 16 12 13,00 33 8,07 11,98 7,41

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,68 2,10 1,23

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,30 1,09 0,60

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,35 2,10 1,35

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 2,33 5,28 3,18

Toplam: 120 58 27 51,25 43 35,20 43,48 30,37

TYT Türkçe AbdEBBBcAcdEAcBCCCEC BAaAAEDadBdEeADBeAa

Cevap Anahtarı A AECEBBBEADEEABBCCCECBBACAAEDCBBAEDADBBAB

TYT Sosyal BCEAD  bEDEC EDEADAe     

Cevap Anahtarı A BCEADDBCEDECBEDEADABCEDBC

TYT Matematik  AbEE E EbaBAcceBCaEb eCADCAcae   E     

Cevap Anahtarı A BADEEDECECDBABDDBCEEDBACADCAECABDAEBABDE

TYT Fen                    A

Cevap Anahtarı A CBEADBABDBCADBDBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Sayıların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 3 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 5 2 71
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ TRKMN 135  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 10 9,50 24 14,07 16,03 12,07

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,23 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,05 1,58 1,14

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,82 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,63 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 6 0 6,00 30 10,73 10,19 7,70

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 7,47 10,54 6,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,60 1,44 0,87

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 8,07 11,98 7,41

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,68 2,10 1,23

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,30 1,09 0,60

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,35 2,10 1,35

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 2,33 5,28 3,18

Toplam: 120 26 14 22,50 19 35,20 43,48 30,37

TYT Türkçe AbdbaaB    bbcBCCaEdBBACAA              

Cevap Anahtarı A AECEBBBEADEEABBCCCECBBACAAEDCBBAEDADBBAB

TYT Sosyal         E E   DEAD       

Cevap Anahtarı A BCEADDBCEDECBEDEADABCEDBC

TYT Matematik      bE EC  cBD                         

Cevap Anahtarı A BADEEDECECDBABDDBCEEDBACADCAECABDAEBABDE

TYT Fen C EeD            a  

Cevap Anahtarı A CBEADBABDBCADBDBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Sayıların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 1 0 17
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 1 0 14
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Genleşme 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NERGİS 2  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 14,07 16,03 12,07

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,23 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,05 1,58 1,14

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,82 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,63 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,73 10,19 7,70

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 7,47 10,54 6,54

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,60 1,44 0,87

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 8,07 11,98 7,41

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,68 2,10 1,23

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,30 1,09 0,60

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,35 2,10 1,35

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 2,33 5,28 3,18

Toplam: 120 64 23 58,25 49 35,20 43,48 30,37

TYT Türkçe CAdEaBcddbcEAcCEedBA AAEDCdBcEDceCDABBaA

Cevap Anahtarı B CAEEBBBEEABEADCECBBACAAEDCBBAEDBCCDABBBA

TYT Sosyal ADBCEEDDeCEDEaBABEAD     

Cevap Anahtarı B ADBCEEDDBCEDECBABEADDCECB

TYT Matematik EEDE acDcABeDBC E  b  DC ECECD A        

Cevap Anahtarı B EEDECBADBABDDBCEEDBACADCAECECDDABEAEBDBA

TYT Fen               Dc BA 

Cevap Anahtarı B EADBACBBCADBBDDBDBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Sayıların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 6 1 86
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURRR 142  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 14,07 16,03 12,07

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,05 1,58 1,14

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,82 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,63 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,73 10,19 7,70

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 7,47 10,54 6,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,60 1,44 0,87

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 8,07 11,98 7,41

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,68 2,10 1,23

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,30 1,09 0,60

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,35 2,10 1,35

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 2,33 5,28 3,18

Toplam: 120 46 22 40,50 34 35,20 43,48 30,37

TYT Türkçe dAEaBcBcEAc A CddBBAaAAEDCdBcEeBeCaABB A

Cevap Anahtarı B CAEEBBBEEABEADCECBBACAAEDCBBAEDBCCDABBBA

TYT Sosyal ADBbEED aCEDEb ABE D     

Cevap Anahtarı B ADBCEEDDBCEDECBABEADDCECB

TYT Matematik    a  d    DD   c     D    da           

Cevap Anahtarı B EEDECBADBABDDBCEEDBACADCAECECDDABEAEBDBA

TYT Fen      C        Da BAE

Cevap Anahtarı B EADBACBBCADBBDDBDBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Sayıların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 5 1 71
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 2 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN 0  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 24 4,00 10 14,07 16,03 12,07

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,23 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,05 1,58 1,14

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,82 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,63 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 10,73 10,19 7,70

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 7,47 10,54 6,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,60 1,44 0,87

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 8,07 11,98 7,41

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,68 2,10 1,23

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,30 1,09 0,60

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,35 2,10 1,35

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 2,33 5,28 3,18

Toplam: 120 31 33 22,75 19 35,20 43,48 30,37

TYT Türkçe AaCbccB   cceecdaaEdBB becaeCeeddDdD  Aa

Cevap Anahtarı A AECEBBBEADEEABBCCCECBBACAAEDCBBAEDADBBAB

TYT Sosyal eCdADDe c EC  Db D       

Cevap Anahtarı A BCEADDBCEDECBEDEADABCEDBC

TYT Matematik  AaE    Ee  AB DBCEE a   Dd             

Cevap Anahtarı A BADEEDECECDBABDDBCEEDBACADCAECABDAEBABDE

TYT Fen  B  D               

Cevap Anahtarı A CBEADBABDBCADBDBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Sayıların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 3 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 3 2 43
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA ARI 0  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 21 12,75 32 14,07 16,03 12,07

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,23 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,05 1,58 1,14

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,82 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,63 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,73 10,19 7,70

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 7,47 10,54 6,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,60 1,44 0,87

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 8,07 11,98 7,41

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,68 2,10 1,23

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,30 1,09 0,60

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,35 2,10 1,35

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 2,33 5,28 3,18

Toplam: 120 37 39 27,25 23 35,20 43,48 30,37

TYT Türkçe aAcceBdcEdec cCEbcBcaAAEDbaecEeBCCDABBdd

Cevap Anahtarı B CAEEBBBEEABEADCECBBACAAEDCBBAEDBCCDABBBA

TYT Sosyal ADBCEEDDebEDEbeAdcAa     

Cevap Anahtarı B ADBCEEDDBCEDECBABEADDCECB

TYT Matematik       e     c         cC   Eb           

Cevap Anahtarı B EEDECBADBABDDBCEEDBACADCAECECDDABEAEBDBA

TYT Fen dbDa dB    Bc  c Bc 

Cevap Anahtarı B EADBACBBCADBBDDBDBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Sayıların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 4 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 5 2 71
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Genleşme 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVİM BAHADIR 0  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 21 10,75 27 14,07 16,03 12,07

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,23 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,05 1,58 1,14

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,82 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,63 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 10,73 10,19 7,70

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 7,47 10,54 6,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,60 1,44 0,87

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 8,07 11,98 7,41

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,68 2,10 1,23

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,30 1,09 0,60

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,35 2,10 1,35

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 2,33 5,28 3,18

Toplam: 120 29 30 21,50 18 35,20 43,48 30,37

TYT Türkçe aAdcaac aAe  aCEddBAeAcEeCcedEaBdCDABadA

Cevap Anahtarı B CAEEBBBEEABEADCECBBACAAEDCBBAEDBCCDABBBA

TYT Sosyal AbceEdDDab DEC eBEeD     

Cevap Anahtarı B ADBCEEDDBCEDECBABEADDCECB

TYT Matematik      d                D    E            

Cevap Anahtarı B EEDECBADBABDDBCEEDBACADCAECECDDABEAEBDBA

TYT Fen                   A 

Cevap Anahtarı B EADBACBBCADBBDDBDBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Sayıların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 4 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 5 2 71
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE 140  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 14,07 16,03 12,07

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,23 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,05 1,58 1,14

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,82 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,63 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,73 10,19 7,70

Matematik-1 30 9 9 6,75 23 7,47 10,54 6,54

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,60 1,44 0,87

TYT Matematik 40 11 10 8,50 21 8,07 11,98 7,41

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,68 2,10 1,23

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,30 1,09 0,60

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,35 2,10 1,35

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 2,33 5,28 3,18

Toplam: 120 55 32 47,00 39 35,20 43,48 30,37

TYT Türkçe dAaEcBdEEecccbdEedBAdAAbDCeBcEDBCCDABBBA

Cevap Anahtarı B CAEEBBBEEABEADCECBBACAAEDCBBAEDBCCDABBBA

TYT Sosyal ADBCEEDDcdEDECBAdEAD     

Cevap Anahtarı B ADBCEEDDBCEDECBABEADDCECB

TYT Matematik   bE Bc eAdDb C Ec A  cb   EbD A b    B 

Cevap Anahtarı B EEDECBADBABDDBCEEDBACADCAECECDDABEAEBDBA

TYT Fen      d      a  c BAE

Cevap Anahtarı B EADBACBBCADBBDDBDBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Sayıların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 7 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NAZ ÖZKARA 0  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 20 8,00 20 14,07 16,03 12,07

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,23 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,05 1,58 1,14

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,82 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,63 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 3 0 3,00 15 10,73 10,19 7,70

Toplam: 120 16 20 11,00 9 35,20 43,48 30,37

TYT Türkçe aedaBBcbEde   CaCdBAbeAED cB dDceCa a de

Cevap Anahtarı B CAEEBBBEEABEADCECBBACAAEDCBBAEDBCCDABBBA

TYT Sosyal A BC                     

Cevap Anahtarı B ADBCEEDDBCEDECBABEADDCECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Sayıların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 3 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 1 4 14
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN 8  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 19,03 16,03 12,07

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,06 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,49 1,58 1,14

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,47 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,20 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 11,22 10,19 7,70

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 15,89 10,54 6,54

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,49 1,44 0,87

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 18,38 11,98 7,41

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,55 2,10 1,23

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,00 1,09 0,60

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,37 2,10 1,35

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 8,92 5,28 3,18

Toplam: 120 77 20 72,00 60 57,54 43,48 30,37

TYT Türkçe aAdEBBBEadeE aCEdBBACAAEDCdBcEDBCCDABBdA

Cevap Anahtarı B CAEEBBBEEABEADCECBBACAAEDCBBAEDBCCDABBBA

TYT Sosyal ADBCEd DB EDEC ABEAD     

Cevap Anahtarı B ADBCEEDDBCEDECBABEADDCECB

TYT Matematik EEDE  ADcA cDBC ED c  DC   ECD A Ee B B 

Cevap Anahtarı B EEDECBADBABDDBCEEDBACADCAECECDDABEAEBDBA

TYT Fen EADBeCBe c Ba bB BAE

Cevap Anahtarı B EADBACBBCADBBDDBDBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Sayıların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 6 1 86
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Genleşme 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKIN 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 19,03 16,03 12,07

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,06 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,49 1,58 1,14

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,47 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,20 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,22 10,19 7,70

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 15,89 10,54 6,54

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,49 1,44 0,87

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 18,38 11,98 7,41

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,55 2,10 1,23

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,00 1,09 0,60

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,37 2,10 1,35

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 8,92 5,28 3,18

Toplam: 120 83 23 77,25 64 57,54 43,48 30,37

TYT Türkçe AaabdcBE a EAdBCCCEdaBAbAbdDCBBAEeADeBAd

Cevap Anahtarı A AECEBBBEADEEABBCCCECBBACAAEDCBBAEDADBBAB

TYT Sosyal BCEADDeCEDECBEDEADAd     

Cevap Anahtarı A BCEADDBCEDECBEDEADABCEDBC

TYT Matematik dADEEDECECDBA DDBC EDBA  D   CA ceE AB  

Cevap Anahtarı A BADEEDECECDBABDDBCEEDBACADCAECABDAEBABDE

TYT Fen CeEADBAeDBCb BDBDBEA

Cevap Anahtarı A CBEADBABDBCADBDBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Sayıların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 5 2 71
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Genleşme 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN ÇAKIR 61580  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 19,03 16,03 12,07

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,06 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,49 1,58 1,14

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,47 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,20 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,22 10,19 7,70

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 15,89 10,54 6,54

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,49 1,44 0,87

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 18,38 11,98 7,41

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,55 2,10 1,23

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,00 1,09 0,60

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,37 2,10 1,35

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 8,92 5,28 3,18

Toplam: 120 68 19 63,25 53 57,54 43,48 30,37

TYT Türkçe bAdEBBcEEAB c CECBBAbecEDCBBcdeBCCDABBBA

Cevap Anahtarı B CAEEBBBEEABEADCECBBACAAEDCBBAEDBCCDABBBA

TYT Sosyal ADBCcEa ebE EbBA EAD     

Cevap Anahtarı B ADBCEEDDBCEDECBABEADDCECB

TYT Matematik E DE  AcBA DD            E E DaA E    B 

Cevap Anahtarı B EEDECBADBABDDBCEEDBACADCAECECDDABEAEBDBA

TYT Fen EADBACBB  D aD BcBAE

Cevap Anahtarı B EADBACBBCADBBDDBDBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Sayıların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 7 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Genleşme 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM GİZİROĞLU 15  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 19,03 16,03 12,07

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,06 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,49 1,58 1,14

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,47 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,20 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 11,22 10,19 7,70

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 15,89 10,54 6,54

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,49 1,44 0,87

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 18,38 11,98 7,41

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,55 2,10 1,23

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,00 1,09 0,60

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 3,37 2,10 1,35

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 8,92 5,28 3,18

Toplam: 120 77 24 71,00 59 57,54 43,48 30,37

TYT Türkçe aAbEcBBaadcEe CEeBBAaeAEDCBB aeBdCDABBBc

Cevap Anahtarı B CAEEBBBEEABEADCECBBACAAEDCBBAEDBCCDABBBA

TYT Sosyal ADB bE  BbEDEC Aec D     

Cevap Anahtarı B ADBCEEDDBCEDECBABEADDCECB

TYT Matematik E DEC AcBABDDBC EDBA ADCAECECDDA Eb B B 

Cevap Anahtarı B EEDECBADBABDDBCEEDBACADCAECECDDABEAEBDBA

TYT Fen EADBACBc dDBaDDBD   

Cevap Anahtarı B EADBACBBCADBBDDBDBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Sayıların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 6 1 86
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Genleşme 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZAA 21  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 19,03 16,03 12,07

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,06 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,49 1,58 1,14

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,47 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,20 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 11,22 10,19 7,70

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 15,89 10,54 6,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 1,44 0,87

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 18,38 11,98 7,41

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,55 2,10 1,23

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 2,00 1,09 0,60

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 3,37 2,10 1,35

TYT Fen 20 6 11 3,25 16 8,92 5,28 3,18

Toplam: 120 58 32 50,00 42 57,54 43,48 30,37

TYT Türkçe AEdcBaBc DdEAcBdCCEecBAbAAEDCdBcEeAeBBAB

Cevap Anahtarı A AECEBBBEADEEABBCCCECBBACAAEDCBBAEDADBBAB

TYT Sosyal BCEAD  eE Eb EDEADAB     

Cevap Anahtarı A BCEADDBCEDECBEDEADABCEDBC

TYT Matematik ae  dD  ECDB BbDBC E     D AaC          

Cevap Anahtarı A BADEEDECECDBABDDBCEEDBACADCAECABDAEBABDE

TYT Fen CeEdDBea c e aeaDBbc

Cevap Anahtarı A CBEADBABDBCADBDBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Sayıların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 3 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 6 1 86
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Genleşme 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE AŞCI 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 15 9,25 23 19,03 16,03 12,07

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,06 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,49 1,58 1,14

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,47 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,20 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 11,22 10,19 7,70

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 15,89 10,54 6,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 1,44 0,87

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 18,38 11,98 7,41

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,55 2,10 1,23

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,00 1,09 0,60

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,37 2,10 1,35

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 8,92 5,28 3,18

Toplam: 120 35 26 28,50 24 57,54 43,48 30,37

TYT Türkçe AadE cB    ab  edCEdcBACA E CaBdEec dc  

Cevap Anahtarı A AECEBBBEADEEABBCCCECBBACAAEDCBBAEDADBBAB

TYT Sosyal B  A   e  EC EDaAD       

Cevap Anahtarı A BCEADDBCEDECBEDEADABCEDBC

TYT Matematik  d EE   ECe    eB  d     Db d           

Cevap Anahtarı A BADEEDECECDBABDDBCEEDBACADCAECABDAEBABDE

TYT Fen CB ADBe      ecBD E 

Cevap Anahtarı A CBEADBABDBCADBDBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Sayıların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 3 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 1 3 14
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA BAŞALAN 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 22 8,50 21 19,03 16,03 12,07

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 3,06 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,49 1,58 1,14

Felsefe 5 1 3 0,25 5 3,47 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 3,20 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 2 11 -0,75 -4 11,22 10,19 7,70

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 15,89 10,54 6,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 1,44 0,87

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 18,38 11,98 7,41

Toplam: 120 19 38 9,50 8 57,54 43,48 30,37

TYT Türkçe bbdbdcB d ca eBCCCcbBBcbedEDCeBcbDdbB dB

Cevap Anahtarı A AECEBBBEADEEABBCCCECBBACAAEDCBBAEDADBBAB

TYT Sosyal deae    bbcb EeccD       

Cevap Anahtarı A BCEADDBCEDECBEDEADABCEDBC

TYT Matematik cAcb  E Ede                             

Cevap Anahtarı A BADEEDECECDBABDDBCEEDBACADCAECABDAEBABDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Sayıların Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 3 3 43
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAĞISTANLI 28  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 19,03 16,03 12,07

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,06 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,49 1,58 1,14

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,47 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,20 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,22 10,19 7,70

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 15,89 10,54 6,54

Geometri 10 5 4 4,00 40 2,49 1,44 0,87

TYT Matematik 40 31 8 29,00 73 18,38 11,98 7,41

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,55 2,10 1,23

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,00 1,09 0,60

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,37 2,10 1,35

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 8,92 5,28 3,18

Toplam: 120 85 34 76,50 64 57,54 43,48 30,37

TYT Türkçe AEdEBaBEbedEABBCCCdddBbCAAcDCeBAEDAaBBAd

Cevap Anahtarı A AECEBBBEADEEABBCCCECBBACAAEDCBBAEDADBBAB

TYT Sosyal BCEADDeaEbECdEDccDAB     

Cevap Anahtarı A BCEADDBCEDECBEDEADABCEDBC

TYT Matematik BADEEDECEaDBABcDaCEEDBACADCcECAcDcEBbB c

Cevap Anahtarı A BADEEDECECDBABDDBCEEDBACADCAECABDAEBABDE

TYT Fen CBceDdeaDBCcDdDBDBEA

Cevap Anahtarı A CBEADBABDBCADBDBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Sayıların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 5 2 71
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Genleşme 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLRUBA 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 6 8,50 21 19,03 16,03 12,07

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,06 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,49 1,58 1,14

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,47 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,20 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 1 7,75 39 11,22 10,19 7,70

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 15,89 10,54 6,54

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,49 1,44 0,87

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 18,38 11,98 7,41

Fizik 7 2 0 2,00 29 3,55 2,10 1,23

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,00 1,09 0,60

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,37 2,10 1,35

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 8,92 5,28 3,18

Toplam: 120 42 11 39,25 33 57,54 43,48 30,37

TYT Türkçe dAaEaBB Ed c  CEd   CA                 A

Cevap Anahtarı B CAEEBBBEEABEADCECBBACAAEDCBBAEDBCCDABBBA

TYT Sosyal A  C      EDEC A c D     

Cevap Anahtarı B ADBCEEDDBCEDECBABEADDCECB

TYT Matematik EEDEa AcB BDDBC ED A  DC   ECD A E      

Cevap Anahtarı B EEDECBADBABDDBCEEDBACADCAECECDDABEAEBDBA

TYT Fen E     Bc      e D   

Cevap Anahtarı B EADBACBBCADBBDDBDBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Sayıların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 1 0 14
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Genleşme 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENİSE AYVA 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 10 12,50 31 19,03 16,03 12,07

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,06 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,49 1,58 1,14

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,47 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,20 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 11,22 10,19 7,70

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 15,89 10,54 6,54

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,49 1,44 0,87

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 18,38 11,98 7,41

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,55 2,10 1,23

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,00 1,09 0,60

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,37 2,10 1,35

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,92 5,28 3,18

Toplam: 120 63 23 57,25 48 57,54 43,48 30,37

TYT Türkçe AbbEc BcAcEEb BCCCEddBAaAbE             

Cevap Anahtarı A AECEBBBEADEEABBCCCECBBACAAEDCBBAEDADBBAB

TYT Sosyal   EbD eaE EbeEDEADcB     

Cevap Anahtarı A BCEADDBCEDECBEDEADABCEDBC

TYT Matematik  ADEEDE ECDBAB DBC EDBA  DCAEaA b    a  

Cevap Anahtarı A BADEEDECECDBABDDBCEEDBACADCAECABDAEBABDE

TYT Fen dBEcDBeaDB ADB BDBEA

Cevap Anahtarı A CBEADBABDBCADBDBDBEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Sayıların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 1 0 14
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Genleşme 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ORAL 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 17 1,75 4 19,03 16,03 12,07

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,06 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,49 1,58 1,14

Felsefe 5 1 1 0,75 15 3,47 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 3,20 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 11,22 10,19 7,70

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 15,89 10,54 6,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 1,44 0,87

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 18,38 11,98 7,41

Fizik 7 1 3 0,25 4 3,55 2,10 1,23

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,00 1,09 0,60

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,37 2,10 1,35

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 8,92 5,28 3,18

Toplam: 120 22 37 12,75 11 57,54 43,48 30,37

TYT Türkçe AdabeccdAcdabcceCC  c  dA           Be  

Cevap Anahtarı A AECEBBBEADEEABBCCCECBBACAAEDCBBAEDADBBAB

TYT Sosyal BaEAb  dEDEd   ccD c     

Cevap Anahtarı A BCEADDBCEDECBEDEADABCEDBC

TYT Matematik ad b bE E     Dc         DC a           

Cevap Anahtarı A BADEEDECECDBABDDBCEEDBACADCAECABDAEBABDE

TYT Fen eBce   a   e  c DBdA

Cevap Anahtarı A CBEADBABDBCADBDBDBEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Sayıların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 1 1 14
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Genleşme 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATIMA ORDU 55  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 19 12,25 31 19,03 16,03 12,07

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,06 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,49 1,58 1,14

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,47 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,20 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 11,22 10,19 7,70

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 15,89 10,54 6,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 1,44 0,87

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 18,38 11,98 7,41

Toplam: 120 31 24 25,00 21 57,54 43,48 30,37

TYT Türkçe eAaEccd aee   CEecBbbAbaDCdBcEDadCDABeBA

Cevap Anahtarı B CAEEBBBEEABEADCECBBACAAEDCBBAEDBCCDABBBA

TYT Sosyal AD e E D  EDE  A EeD     

Cevap Anahtarı B ADBCEEDDBCEDECBABEADDCECB

TYT Matematik    E     c D B  a          E b          

Cevap Anahtarı B EEDECBADBABDDBCEEDBACADCAECECDDABEAEBDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Sayıların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 6 1 86
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR AYVA 58  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 19,03 16,03 12,07

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,06 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,49 1,58 1,14

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,47 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,20 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,22 10,19 7,70

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 15,89 10,54 6,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 1,44 0,87

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 18,38 11,98 7,41

Fizik 7 2 1 1,75 25 3,55 2,10 1,23

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 2,00 1,09 0,60

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,37 2,10 1,35

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 8,92 5,28 3,18

Toplam: 120 53 28 46,00 38 57,54 43,48 30,37

TYT Türkçe dbCcBdBbAcEEeeBCCaECdBAaAdEDCBBddeADBBAB

Cevap Anahtarı A AECEBBBEADEEABBCCCECBBACAAEDCBBAEDADBBAB

TYT Sosyal BCEADDeCdDECdEaEADAa     

Cevap Anahtarı A BCEADDBCEDECBEDEADABCEDBC

TYT Matematik dA E DE EdeBAB D             C          

Cevap Anahtarı A BADEEDECECDBABDDBCEEDBACADCAECABDAEBABDE

TYT Fen CB b   ab  c   B   b

Cevap Anahtarı A CBEADBABDBCADBDBDBEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Sayıların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 3 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 7 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR CYZ 59  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 19,03 16,03 12,07

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,06 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,49 1,58 1,14

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,47 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,20 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 11,22 10,19 7,70

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 15,89 10,54 6,54

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,49 1,44 0,87

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28 18,38 11,98 7,41

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,55 2,10 1,23

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 2,00 1,09 0,60

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,37 2,10 1,35

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 8,92 5,28 3,18

Toplam: 120 51 34 42,50 35 57,54 43,48 30,37

TYT Türkçe AbaEBBc dc cdcBCCCEedBA AdEDCeBcEeeDBBAd

Cevap Anahtarı A AECEBBBEADEEABBCCCECBBACAAEDCBBAEDADBBAB

TYT Sosyal BeE     EaECeEDEAD B     

Cevap Anahtarı A BCEADDBCEDECBEDEADABCEDBC

TYT Matematik  AaE a CEdD   caBC ED c  DC c A    B    

Cevap Anahtarı A BADEEDECECDBABDDBCEEDBACADCAECABDAEBABDE

TYT Fen dBceDB a a   eD baEA

Cevap Anahtarı A CBEADBABDBCADBDBDBEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Sayıların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 3 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 5 2 71
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Genleşme 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ERYILMAZ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 19,03 16,03 12,07

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,06 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,49 1,58 1,14

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,47 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,20 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 11,22 10,19 7,70

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 15,89 10,54 6,54

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,49 1,44 0,87

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 18,38 11,98 7,41

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,55 2,10 1,23

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,00 1,09 0,60

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 3,37 2,10 1,35

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 8,92 5,28 3,18

Toplam: 120 64 18 59,50 50 57,54 43,48 30,37

TYT Türkçe AadEBa E  EEecBCCCEedBAaAAEDCdB EeAbBBAB

Cevap Anahtarı A AECEBBBEADEEABBCCCECBBACAAEDCBBAEDADBBAB

TYT Sosyal BCE DD  dDEC EDEADb      

Cevap Anahtarı A BCEADDBCEDECBEDEADABCEDBC

TYT Matematik  AD EDE ECDBA bDBC  D A  Da  CA         

Cevap Anahtarı A BADEEDECECDBABDDBCEEDBACADCAECABDAEBABDE

TYT Fen CBEA     B ead BD E 

Cevap Anahtarı A CBEADBABDBCADBDBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Sayıların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 3 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 6 1 86
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Genleşme 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNNİSA 20088  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 19,03 16,03 12,07

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,06 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,49 1,58 1,14

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,47 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,20 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 11,22 10,19 7,70

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 15,89 10,54 6,54

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,49 1,44 0,87

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 18,38 11,98 7,41

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,55 2,10 1,23

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,00 1,09 0,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,37 2,10 1,35

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 8,92 5,28 3,18

Toplam: 120 92 18 87,50 73 57,54 43,48 30,37

TYT Türkçe dAbEdcBEEABEccaEeBBACAAEDCBBcbDBCCDABBdd

Cevap Anahtarı B CAEEBBBEEABEADCECBBACAAEDCBBAEDBCCDABBBA

TYT Sosyal ADBCEEDDeCED   A EAD     

Cevap Anahtarı B ADBCEEDDBCEDECBABEADDCECB

TYT Matematik EEDEC AcBABDDBCEEDBACADCAECE c A Ed  DBb

Cevap Anahtarı B EEDECBADBABDDBCEEDBACADCAECECDDABEAEBDBA

TYT Fen EADBACBBCADBBDeBDBAE

Cevap Anahtarı B EADBACBBCADBBDDBDBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Sayıların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 5 2 71
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Genleşme 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREMCAN CANDAN 91  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 19,03 16,03 12,07

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,06 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,49 1,58 1,14

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,47 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,20 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,22 10,19 7,70

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 15,89 10,54 6,54

Geometri 10 5 5 3,75 38 2,49 1,44 0,87

TYT Matematik 40 33 7 31,25 78 18,38 11,98 7,41

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,55 2,10 1,23

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,00 1,09 0,60

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,37 2,10 1,35

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,92 5,28 3,18

Toplam: 120 94 26 87,50 73 57,54 43,48 30,37

TYT Türkçe AdabBBBEAbEEbcBCCCdeBBACAAEDCBBcEeADBBdd

Cevap Anahtarı A AECEBBBEADEEABBCCCECBBACAAEDCBBAEDADBBAB

TYT Sosyal BCEAcDeCEDECBEDEADAa     

Cevap Anahtarı A BCEADDBCEDECBEDEADABCEDBC

TYT Matematik BADEEDECECDBABDDBCaEDBACADCAEaccDdEddBDE

Cevap Anahtarı A BADEEDECECDBABDDBCEEDBACADCAECABDAEBABDE

TYT Fen CBcADBeaDBCbDBDBDBEA

Cevap Anahtarı A CBEADBABDBCADBDBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Sayıların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 5 2 71
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Deltoid 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Genleşme 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER KARTAL 54  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 19,03 16,03 12,07

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,06 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,49 1,58 1,14

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,47 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,20 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,22 10,19 7,70

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 15,89 10,54 6,54

Geometri 10 5 3 4,25 43 2,49 1,44 0,87

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74 18,38 11,98 7,41

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,55 2,10 1,23

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,00 1,09 0,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,37 2,10 1,35

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,92 5,28 3,18

Toplam: 120 84 30 76,50 64 57,54 43,48 30,37

TYT Türkçe AEaEBaBcdaaabeBCCCEdBBAaAbEDCa cEDADeBAa

Cevap Anahtarı A AECEBBBEADEEABBCCCECBBACAAEDCBBAEDADBBAB

TYT Sosyal BeEAD B EaEbBEDEADbB     

Cevap Anahtarı A BCEADDBCEDECBEDEADABCEDBC

TYT Matematik aADEEDEbECDBcBDDBC EDBACADCAECAcD EB cDc

Cevap Anahtarı A BADEEDECECDBABDDBCEEDBACADCAECABDAEBABDE

TYT Fen CBEADBeaDBCeDBDBDaEA

Cevap Anahtarı A CBEADBABDBCADBDBDBEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Sayıların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 5 2 71
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Genleşme 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHL İKA 653  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 19,03 16,03 12,07

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,06 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,49 1,58 1,14

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,47 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,20 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,22 10,19 7,70

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 15,89 10,54 6,54

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,49 1,44 0,87

TYT Matematik 40 21 7 19,25 48 18,38 11,98 7,41

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,55 2,10 1,23

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,00 1,09 0,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,37 2,10 1,35

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 8,92 5,28 3,18

Toplam: 120 79 27 72,25 60 57,54 43,48 30,37

TYT Türkçe AEdcBdBEA EaABBdCCECBBACAAEDCaBAEDADBBdB

Cevap Anahtarı A AECEBBBEADEEABBCCCECBBACAAEDCBBAEDADBBAB

TYT Sosyal BCEAc ebEDEbBEDcADAc     

Cevap Anahtarı A BCEADDBCEDECBEDEADABCEDBC

TYT Matematik aADEED CECceAB DBC E  e A bA CAB  EB c d

Cevap Anahtarı A BADEEDECECDBABDDBCEEDBACADCAECABDAEBABDE

TYT Fen CBcAeBeaDeCADaDBbBEA

Cevap Anahtarı A CBEADBABDBCADBDBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Sayıların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 6 1 86
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Genleşme 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜNTEHA ASA 99  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 19,03 16,03 12,07

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,06 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,49 1,58 1,14

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,47 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,20 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,22 10,19 7,70

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 15,89 10,54 6,54

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,49 1,44 0,87

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 18,38 11,98 7,41

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,55 2,10 1,23

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,00 1,09 0,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,37 2,10 1,35

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 8,92 5,28 3,18

Toplam: 120 73 27 66,25 55 57,54 43,48 30,37

TYT Türkçe AbaEBBBE  EE cBdCCECdBACAeaDCaBcEeADBeba

Cevap Anahtarı A AECEBBBEADEEABBCCCECBBACAAEDCBBAEDADBBAB

TYT Sosyal aCEAD   d ECBEDEcDAB     

Cevap Anahtarı A BCEADDBCEDECBEDEADABCEDBC

TYT Matematik aADEEDECEee bB cBCEEDBA ADC  CAB  E     

Cevap Anahtarı A BADEEDECECDBABDDBCEEDBACADCAECABDAEBABDE

TYT Fen CBEeDBcaDd cDBDBDBEc

Cevap Anahtarı A CBEADBABDBCADBDBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Sayıların Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 3 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 4 3 57
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Genleşme 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜZEYYEN ÇEVİK 1234  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 19,03 16,03 12,07

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,06 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,49 1,58 1,14

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,47 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,20 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,22 10,19 7,70

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 15,89 10,54 6,54

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,49 1,44 0,87

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 18,38 11,98 7,41

Fizik 7 2 1 1,75 25 3,55 2,10 1,23

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,00 1,09 0,60

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,37 2,10 1,35

TYT Fen 20 6 1 5,75 29 8,92 5,28 3,18

Toplam: 120 59 20 54,00 45 57,54 43,48 30,37

TYT Türkçe dAaEBBB ae E eCEddBACeAEDCeBcEeBCCDABeBd

Cevap Anahtarı B CAEEBBBEEABEADCECBBACAAEDCBBAEDBCCDABBBA

TYT Sosyal ADaCEE    EDECBdcEAD     

Cevap Anahtarı B ADBCEEDDBCEDECBABEADDCECB

TYT Matematik EEe a AcBA  DBC E  A  D   CECD A        

Cevap Anahtarı B EEDECBADBABDDBCEEDBACADCAECECDDABEAEBDBA

TYT Fen c    CBB    BD   B  

Cevap Anahtarı B EADBACBBCADBBDDBDBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Sayıların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 3 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 5 2 71
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Genleşme 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜZEYYEN FİDAN 103  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 15 6,25 16 19,03 16,03 12,07

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,06 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,49 1,58 1,14

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,47 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 3,20 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 3 1 2,75 14 11,22 10,19 7,70

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 15,89 10,54 6,54

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,49 1,44 0,87

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 18,38 11,98 7,41

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,55 2,10 1,23

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,00 1,09 0,60

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 3,37 2,10 1,35

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 8,92 5,28 3,18

Toplam: 120 29 25 22,75 19 57,54 43,48 30,37

TYT Türkçe AadEc Bc bcEAcBCCaEddBd         de    dd

Cevap Anahtarı A AECEBBBEADEEABBCCCECBBACAAEDCBBAEDADBBAB

TYT Sosyal           E   D  eA      

Cevap Anahtarı A BCEADDBCEDECBEDEADABCEDBC

TYT Matematik e   EabCECa  B  B  E     Db   e         

Cevap Anahtarı A BADEEDECECDBABDDBCEEDBACADCAECABDAEBABDE

TYT Fen CdE Dd aDB      DBE 

Cevap Anahtarı A CBEADBABDBCADBDBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Sayıların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 0 3 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 1 2 14
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Genleşme 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER MEYDE 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 19,03 16,03 12,07

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,06 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,49 1,58 1,14

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,47 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,20 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,22 10,19 7,70

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 15,89 10,54 6,54

Geometri 10 6 2 5,50 55 2,49 1,44 0,87

TYT Matematik 40 30 6 28,50 71 18,38 11,98 7,41

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,55 2,10 1,23

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,00 1,09 0,60

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,37 2,10 1,35

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 8,92 5,28 3,18

Toplam: 120 82 32 74,00 62 57,54 43,48 30,37

TYT Türkçe dAbEdcBEEAcEccaEeBBAaAbEDCaBcbDBCCDABBdd

Cevap Anahtarı B CAEEBBBEEABEADCECBBACAAEDCBBAEDBCCDABBBA

TYT Sosyal ADBCEEDDedEDECBAaE D     

Cevap Anahtarı B ADBCEEDDBCEDECBABEADDCECB

TYT Matematik EEDEC AcBABDDBC EDBcCADCecCECDDcBE  eDBA

Cevap Anahtarı B EEDECBADBABDDBCEEDBACADCAECECDDABEAEBDBA

TYT Fen EADBcdBdCcDBa DBcBcE

Cevap Anahtarı B EADBACBBCADBBDDBDBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Sayıların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 5 2 71
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Deltoid 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Genleşme 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÜNLÜ 107  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 13 14,75 37 19,03 16,03 12,07

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,06 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,49 1,58 1,14

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,47 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,20 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 1 8,75 44 11,22 10,19 7,70

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 15,89 10,54 6,54

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,49 1,44 0,87

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 18,38 11,98 7,41

Fizik 7 1 1 0,75 11 3,55 2,10 1,23

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,00 1,09 0,60

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,37 2,10 1,35

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 8,92 5,28 3,18

Toplam: 120 44 19 39,25 33 57,54 43,48 30,37

TYT Türkçe aea cBa E     CdecBAbAbEDCaBcEDBCCaA  BA

Cevap Anahtarı B CAEEBBBEEABEADCECBBACAAEDCBBAEDBCCDABBBA

TYT Sosyal A B       cDEC  BEAD     

Cevap Anahtarı B ADBCEEDDBCEDECBABEADDCECB

TYT Matematik EED   A B  cDB  E     Db  CEbDDA E  B   

Cevap Anahtarı B EEDECBADBABDDBCEEDBACADCAECECDDABEAEBDBA

TYT Fen      dB     a       

Cevap Anahtarı B EADBACBBCADBBDDBDBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Sayıların Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 4 1 57
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA BOZDEMİR 110  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 19,03 16,03 12,07

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,06 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,49 1,58 1,14

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,47 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,20 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 11,22 10,19 7,70

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 15,89 10,54 6,54

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,49 1,44 0,87

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 18,38 11,98 7,41

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,55 2,10 1,23

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,00 1,09 0,60

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,37 2,10 1,35

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 8,92 5,28 3,18

Toplam: 120 91 19 86,25 72 57,54 43,48 30,37

TYT Türkçe AbacdaBEAadEABBCCCEeeBAaAAEDCaBcEeAaBBA 

Cevap Anahtarı A AECEBBBEADEEABBCCCECBBACAAEDCBBAEDADBBAB

TYT Sosyal BCEADD CEDECBEDEADAB     

Cevap Anahtarı A BCEADDBCEDECBEDEADABCEDBC

TYT Matematik  ADEEDECECaBABDDBC EDBcCADCAECA DcE  B  

Cevap Anahtarı A BADEEDECECDBABDDBCEEDBACADCAECABDAEBABDE

TYT Fen CBcADBAaDBC DBDBDBEA

Cevap Anahtarı A CBEADBABDBCADBDBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Sayıların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 3 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 5 1 71
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Genleşme 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN KAYAR 118  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 19,03 16,03 12,07

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 3,06 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,49 1,58 1,14

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,47 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,20 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 1 8,75 44 11,22 10,19 7,70

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 15,89 10,54 6,54

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,49 1,44 0,87

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 18,38 11,98 7,41

Fizik 7 2 0 2,00 29 3,55 2,10 1,23

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,00 1,09 0,60

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,37 2,10 1,35

TYT Fen 20 8 0 8,00 40 8,92 5,28 3,18

Toplam: 120 66 13 62,75 52 57,54 43,48 30,37

TYT Türkçe dAEEdBc Ed    CceBBACAAEDCaBAbeBCCDABBdA

Cevap Anahtarı B CAEEBBBEEABEADCECBBACAAEDCBBAEDBCCDABBBA

TYT Sosyal  b   ED   EDECB  E D     

Cevap Anahtarı B ADBCEEDDBCEDECBABEADDCECB

TYT Matematik EEDE  Ac   DDBC EDB  ADC  CECcDA EA B B 

Cevap Anahtarı B EEDECBADBABDDBCEEDBACADCAECECDDABEAEBDBA

TYT Fen E    C B     D  DBAE

Cevap Anahtarı B EADBACBBCADBBDDBDBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Sayıların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 3 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 6 1 86
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Genleşme 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER KAYA 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 18 11,50 29 19,03 16,03 12,07

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,06 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,49 1,58 1,14

Felsefe 5 1 1 0,75 15 3,47 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,20 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 5 1 4,75 24 11,22 10,19 7,70

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 15,89 10,54 6,54

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,49 1,44 0,87

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 18,38 11,98 7,41

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,55 2,10 1,23

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,00 1,09 0,60

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,37 2,10 1,35

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 8,92 5,28 3,18

Toplam: 120 40 25 33,75 28 57,54 43,48 30,37

TYT Türkçe  bd  dBcAbEEbeB CCEeBBeae dD aBcdDAaBeeB

Cevap Anahtarı A AECEBBBEADEEABBCCCECBBACAAEDCBBAEDADBBAB

TYT Sosyal         E  b  DE D B     

Cevap Anahtarı A BCEADDBCEDECBEDEADABCEDBC

TYT Matematik  ADEEDECEaa   DDBC E  A  Dd  aA         

Cevap Anahtarı A BADEEDECECDBABDDBCEEDBACADCAECABDAEBABDE

TYT Fen             De  DB c

Cevap Anahtarı A CBEADBABDBCADBDBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Sayıların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 4 3 57
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA UYGUN 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 19,03 16,03 12,07

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,06 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,49 1,58 1,14

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,47 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,20 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,22 10,19 7,70

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 15,89 10,54 6,54

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,49 1,44 0,87

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 18,38 11,98 7,41

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,55 2,10 1,23

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,00 1,09 0,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,37 2,10 1,35

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 8,92 5,28 3,18

Toplam: 120 80 20 75,00 63 57,54 43,48 30,37

TYT Türkçe aAbEdcBEE cEcDCEdBBAeAAEDCaBdEeBCCDABBBd

Cevap Anahtarı B CAEEBBBEEABEADCECBBACAAEDCBBAEDBCCDABBBA

TYT Sosyal ADBCEEa  bEDECeA EAD     

Cevap Anahtarı B ADBCEEDDBCEDECBABEADDCECB

TYT Matematik E DE  eD ABDDBCEbDBA ADCAaCECD A        

Cevap Anahtarı B EEDECBADBABDDBCEEDBACADCAECECDDABEAEBDBA

TYT Fen EADB CBB cDBBDDBcBAE

Cevap Anahtarı B EADBACBBCADBBDDBDBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Sayıların Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 6 1 86
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Genleşme 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞENNUR 141  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 19,03 16,03 12,07

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,06 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,49 1,58 1,14

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,47 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,20 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,22 10,19 7,70

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 15,89 10,54 6,54

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,49 1,44 0,87

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 18,38 11,98 7,41

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,55 2,10 1,23

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,00 1,09 0,60

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,37 2,10 1,35

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 8,92 5,28 3,18

Toplam: 120 70 20 65,00 54 57,54 43,48 30,37

TYT Türkçe AadEBBBcccdE cBCCCEddBACAAEDC BAdeADBBAe

Cevap Anahtarı A AECEBBBEADEEABBCCCECBBACAAEDCBBAEDADBBAB

TYT Sosyal BCaADD  deECBEDEADAB     

Cevap Anahtarı A BCEADDBCEDECBEDEADABCEDBC

TYT Matematik  AD EDE EdDBABaDBC    A  DC  CA         

Cevap Anahtarı A BADEEDECECDBABDDBCEEDBACADCAECABDAEBABDE

TYT Fen CBE   AaD  cDd BDBEA

Cevap Anahtarı A CBEADBABDBCADBDBDBEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Sayıların Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 3 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 6 1 86
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Genleşme 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ BOZTA Ş 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 14 14,50 36 19,03 16,03 12,07

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 3,06 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,49 1,58 1,14

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,47 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,20 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 11,22 10,19 7,70

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 15,89 10,54 6,54

Geometri 10 3 3 2,25 23 2,49 1,44 0,87

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 18,38 11,98 7,41

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,55 2,10 1,23

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,00 1,09 0,60

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,37 2,10 1,35

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 8,92 5,28 3,18

Toplam: 120 51 33 42,75 36 57,54 43,48 30,37

TYT Türkçe dA b BBdaABcc C edBcbcbcDCBB E B CDAB dA

Cevap Anahtarı B CAEEBBBEEABEADCECBBACAAEDCBBAEDBCCDABBBA

TYT Sosyal  cBedE  dbEDEbB BcAD     

Cevap Anahtarı B ADBCEEDDBCEDECBABEADDCECB

TYT Matematik   DE  A cAc DB        D    Ea  AcEe  eB 

Cevap Anahtarı B EEDECBADBABDDBCEEDBACADCAECECDDABEAEBDBA

TYT Fen EADBeeBaCc daDDBDBAE

Cevap Anahtarı B EADBACBBCADBBDDBDBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Sayıların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 5 1 71
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Genleşme 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ S 130  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 9 13,75 34 19,03 16,03 12,07

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,06 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,49 1,58 1,14

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,47 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,20 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 11,22 10,19 7,70

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 15,89 10,54 6,54

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,49 1,44 0,87

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 18,38 11,98 7,41

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,55 2,10 1,23

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,00 1,09 0,60

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,37 2,10 1,35

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 8,92 5,28 3,18

Toplam: 120 68 16 64,00 53 57,54 43,48 30,37

TYT Türkçe aAaEBBcEaA    CEdBBACAbEDCe           dd

Cevap Anahtarı B CAEEBBBEEABEADCECBBACAAEDCBBAEDBCCDABBBA

TYT Sosyal ADBbEE  BCEDECBA EAD     

Cevap Anahtarı B ADBCEEDDBCEDECBABEADDCECB

TYT Matematik EEeE  AcBABDDBC ED A ADCAECECD A E  B   

Cevap Anahtarı B EEDECBADBABDDBCEEDBACADCAECECDDABEAEBDBA

TYT Fen EA   CBa ADdaDD  BeE

Cevap Anahtarı B EADBACBBCADBBDDBDBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Sayıların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 1 2 14
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Genleşme 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA TÜRKYILMAZ 81  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 19,03 16,03 12,07

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,06 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,49 1,58 1,14

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,47 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,20 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 11,22 10,19 7,70

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 15,89 10,54 6,54

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,49 1,44 0,87

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 18,38 11,98 7,41

Fizik 7 2 1 1,75 25 3,55 2,10 1,23

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,00 1,09 0,60

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,37 2,10 1,35

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 8,92 5,28 3,18

Toplam: 120 79 16 75,00 63 57,54 43,48 30,37

TYT Türkçe dAEEBBBEEAcE  CEaBBACAAED BBAEDeCCDABBdA

Cevap Anahtarı B CAEEBBBEEABEADCECBBACAAEDCBBAEDBCCDABBBA

TYT Sosyal ADBCEd    EDECBABEAD     

Cevap Anahtarı B ADBCEEDDBCEDECBABEADDCECB

TYT Matematik EEDECaADeABcDB  EDBA eDC  CECcDA E      

Cevap Anahtarı B EEDECBADBABDDBCEEDBACADCAECECDDABEAEBDBA

TYT Fen E    bBBCc Ba DBcBbE

Cevap Anahtarı B EADBACBBCADBBDDBDBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Sayıların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 0 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 6 1 86
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Genleşme 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 17 13,75 34 19,03 16,03 12,07

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,06 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,49 1,58 1,14

Felsefe 5 1 2 0,50 10 3,47 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,20 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 11,22 10,19 7,70

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 15,89 10,54 6,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 1,44 0,87

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 18,38 11,98 7,41

Fizik 7 2 1 1,75 25 3,55 2,10 1,23

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,00 1,09 0,60

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,37 2,10 1,35

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 8,92 5,28 3,18

Toplam: 120 31 27 24,25 20 57,54 43,48 30,37

TYT Türkçe Aada cB    aAeBddbEeBBbaecEeCBBAEDAaBBAa

Cevap Anahtarı A AECEBBBEADEEABBCCCECBBACAAEDCBBAEDADBBAB

TYT Sosyal      D    Eb  a  DAe     

Cevap Anahtarı A BCEADDBCEDECBEDEADABCEDBC

TYT Matematik Bc   eEd      De   ED    Dd             

Cevap Anahtarı A BADEEDECECDBABDDBCEEDBACADCAECABDAEBABDE

TYT Fen CB e    e        B  

Cevap Anahtarı A CBEADBABDBCADBDBDBEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Sayıların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 5 2 71
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE BİRGİN 134  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 19,03 16,03 12,07

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,06 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,49 1,58 1,14

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,47 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,20 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90 11,22 10,19 7,70

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 15,89 10,54 6,54

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,49 1,44 0,87

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79 18,38 11,98 7,41

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,55 2,10 1,23

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,00 1,09 0,60

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,37 2,10 1,35

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,92 5,28 3,18

Toplam: 120 100 16 96,00 80 57,54 43,48 30,37

TYT Türkçe aAEcdBBEEABEADCECdBAbAAEDCeBAEeBCCDABBdA

Cevap Anahtarı B CAEEBBBEEABEADCECBBACAAEDCBBAEDBCCDABBBA

TYT Sosyal ADBCEE DBCEDECBA EAD     

Cevap Anahtarı B ADBCEEDDBCEDECBABEADDCECB

TYT Matematik EEDECaAcdABDDBCEEDBA eDCAECECDDABEcEB BA

Cevap Anahtarı B EEDECBADBABDDBCEEDBACADCAECECDDABEAEBDBA

TYT Fen EADBACBaCcDBaDDBDBAE

Cevap Anahtarı B EADBACBBCADBBDDBDBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Sayıların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 3 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 6 1 86
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Genleşme 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE SEVİNÇ 136  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 11 18,25 46 19,03 16,03 12,07

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 3,06 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,49 1,58 1,14

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,47 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,20 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 11,22 10,19 7,70

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 15,89 10,54 6,54

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,49 1,44 0,87

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 18,38 11,98 7,41

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 3,55 2,10 1,23

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 2,00 1,09 0,60

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,37 2,10 1,35

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 8,92 5,28 3,18

Toplam: 120 57 25 50,75 42 57,54 43,48 30,37

TYT Türkçe bdacBaB   EE BeCCCECdBAaAA D dBeEDADdB  

Cevap Anahtarı A AECEBBBEADEEABBCCCECBBACAAEDCBBAEDADBBAB

TYT Sosyal    A   bE EeB DEeDAB     

Cevap Anahtarı A BCEADDBCEDECBEDEADABCEDBC

TYT Matematik  ADEEeE ECccA  D CEEbBA ADCAECA   EB    

Cevap Anahtarı A BADEEDECECDBABDDBCEEDBACADCAECABDAEBABDE

TYT Fen  c     ae  e dcBDBcA

Cevap Anahtarı A CBEADBABDBCADBDBDBEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Sayıların Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 4 1 57
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ENGİN 42  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 19,03 16,03 12,07

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,06 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,49 1,58 1,14

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,47 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,20 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 11,22 10,19 7,70

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 15,89 10,54 6,54

Geometri 10 6 2 5,50 55 2,49 1,44 0,87

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 18,38 11,98 7,41

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,55 2,10 1,23

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,00 1,09 0,60

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,37 2,10 1,35

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,92 5,28 3,18

Toplam: 120 88 17 83,75 70 57,54 43,48 30,37

TYT Türkçe AaaEcdBEA EEeBBCCC d BAbdAEDC BAEDADBBd 

Cevap Anahtarı A AECEBBBEADEEABBCCCECBBACAAEDCBBAEDADBBAB

TYT Sosyal BCEADDBCEDEeBEDEADAB     

Cevap Anahtarı A BCEADDBCEDECBEDEADABCEDBC

TYT Matematik  AcEEDc ECDcA  DBC  DBA ADC ECABDdEa B E

Cevap Anahtarı A BADEEDECECDBABDDBCEEDBACADCAECABDAEBABDE

TYT Fen CBEADBeaDBCADBDBDBEA

Cevap Anahtarı A CBEADBABDBCADBDBDBEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Sayıların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 5 1 71
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Genleşme 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YEK 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 19,03 16,03 12,07

Toplam: 120 24 16 20,00 17 57,54 43,48 30,37

TYT Türkçe aAdEBBeEEeccdDdcecBAdAAEDeaBeEDBCCaABBBA

Cevap Anahtarı B CAEEBBBEEABEADCECBBACAAEDCBBAEDBCCDABBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Sayıların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 3 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 6 1 86
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SOLMAZ 151  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 19,03 16,03 12,07

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,06 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,49 1,58 1,14

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,47 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,20 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,22 10,19 7,70

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 15,89 10,54 6,54

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,49 1,44 0,87

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 18,38 11,98 7,41

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,55 2,10 1,23

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,00 1,09 0,60

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,37 2,10 1,35

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,92 5,28 3,18

Toplam: 120 79 21 73,75 61 57,54 43,48 30,37

TYT Türkçe dAdEBBeEEdcce CECBBdaAAEDCeBAEDBCCDABBdA

Cevap Anahtarı B CAEEBBBEEABEADCECBBACAAEDCBBAEDBCCDABBBA

TYT Sosyal ADBCEEb  dEDECeABEAD     

Cevap Anahtarı B ADBCEEDDBCEDECBABEADDCECB

TYT Matematik EEDE  AcB BDDBC ED AC DCA  EaD e E    B 

Cevap Anahtarı B EEDECBADBABDDBCEEDBACADCAECECDDABEAEBDBA

TYT Fen cADBACBB cDBaD dDBAE

Cevap Anahtarı B EADBACBBCADBBDDBDBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Sayıların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 6 1 86
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Genleşme 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YILMAZ 156  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 19,03 16,03 12,07

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,06 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,49 1,58 1,14

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,47 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,20 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,22 10,19 7,70

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 15,89 10,54 6,54

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,49 1,44 0,87

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 18,38 11,98 7,41

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,55 2,10 1,23

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,00 1,09 0,60

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,37 2,10 1,35

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 8,92 5,28 3,18

Toplam: 120 87 24 81,00 68 57,54 43,48 30,37

TYT Türkçe eAacBBBaEeBccbCEdBBAbAAEDCBdAdeBCCaABadd

Cevap Anahtarı B CAEEBBBEEABEADCECBBACAAEDCBBAEDBCCDABBBA

TYT Sosyal ADBbEEDDBdEDECBAaEAD     

Cevap Anahtarı B ADBCEEDDBCEDECBABEADDCECB

TYT Matematik EEDECBAcBABcDBC ED A ADC ECECDDA E  BDBc

Cevap Anahtarı B EEDECBADBABDDBCEEDBACADCAECECDDABEAEBDBA

TYT Fen EADBACBBCADBaDDBDB  

Cevap Anahtarı B EADBACBBCADBBDDBDBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Sayıların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 3 4 43
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Genleşme 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 14 5,50 14 13,57 16,03 12,07

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,12 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,84 1,58 1,14

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,38 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,46 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 8,80 10,19 7,70

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 4,59 10,54 6,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,46 1,44 0,87

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18 5,05 11,98 7,41

Toplam: 120 27 24 21,00 18 28,50 43,48 30,37

TYT Türkçe Aca caBd  EEdeadCC dB  dc       a bD B  

Cevap Anahtarı A AECEBBBEADEEABBCCCECBBACAAEDCBBAEDADBBAB

TYT Sosyal Be ADD C D     deDAB     

Cevap Anahtarı A BCEADDBCEDECBEDEADABCEDBC

TYT Matematik eA   D  EdDBA De b Eb    Dbb            

Cevap Anahtarı A BADEEDECECDBABDDBCEEDBACADCAECABDAEBABDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Sayıların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 1 1 17
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 2 1 29
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 0 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN AÇAR 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 19 11,25 28 13,57 16,03 12,07

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,12 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,84 1,58 1,14

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,38 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,46 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 8,80 10,19 7,70

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 4,59 10,54 6,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,46 1,44 0,87

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 5,05 11,98 7,41

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,41 2,10 1,23

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,07 1,09 0,60

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,59 2,10 1,35

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 1,07 5,28 3,18

Toplam: 120 26 27 19,25 16 28,50 43,48 30,37

TYT Türkçe AdaEBcBcb dcAeBCdCdecB dAcd a BcdDAe BAB

Cevap Anahtarı A AECEBBBEADEEABBCCCECBBACAAEDCBBAEDADBBAB

TYT Sosyal B  A DabEbdCB e  DAB     

Cevap Anahtarı A BCEADDBCEDECBEDEADABCEDBC

TYT Matematik  A        b                             

Cevap Anahtarı A BADEEDECECDBABDDBCEEDBACADCAECABDAEBABDE

TYT Fen d    a              

Cevap Anahtarı A CBEADBABDBCADBDBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Sayıların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 1 3 17
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 5 1 71
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE YAŞAR 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 14 12,50 31 13,57 16,03 12,07

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,12 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,84 1,58 1,14

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,38 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,46 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 8,80 10,19 7,70

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 4,59 10,54 6,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,46 1,44 0,87

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 5,05 11,98 7,41

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,41 2,10 1,23

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,07 1,09 0,60

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,59 2,10 1,35

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,07 5,28 3,18

Toplam: 120 28 18 23,50 20 28,50 43,48 30,37

TYT Türkçe ab E BccEde   CEe B dAA DC BcEbcdbDdBB A

Cevap Anahtarı B CAEEBBBEEABEADCECBBACAAEDCBBAEDBCCDABBBA

TYT Sosyal A B  E D C DEC A ceD     

Cevap Anahtarı B ADBCEEDDBCEDECBABEADDCECB

TYT Matematik       A               D     b           

Cevap Anahtarı B EEDECBADBABDDBCEEDBACADCAECECDDABEAEBDBA

TYT Fen                 a   

Cevap Anahtarı B EADBACBBCADBBDDBDBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Sayıların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 5 1 71
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 8 8,00 20 13,57 16,03 12,07

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 4,59 10,54 6,54

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,46 1,44 0,87

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 5,05 11,98 7,41

Fizik 7 4 2 3,50 50 0,41 2,10 1,23

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,07 1,09 0,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 0,59 2,10 1,35

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 1,07 5,28 3,18

Toplam: 120 32 18 27,50 23 28,50 43,48 30,37

TYT Türkçe dAbcBBcEEAcceaCECB                      

Cevap Anahtarı B CAEEBBBEEABEADCECBBACAAEDCBBAEDBCCDABBBA

TYT Matematik  EDE  e cABDDBC d  c  D        e b  B   

Cevap Anahtarı B EEDECBADBABDDBCEEDBACADCAECECDDABEAEBDBA

TYT Fen EAe eCB    BaDDaDBAE

Cevap Anahtarı B EADBACBBCADBBDDBDBAE
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Sayıların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 1 0 17
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Genleşme 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Plazma 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRA ERDAL 78  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 13,57 16,03 12,07

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,12 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,84 1,58 1,14

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,38 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,46 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 8,80 10,19 7,70

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 4,59 10,54 6,54

Geometri 10 3 3 2,25 23 0,46 1,44 0,87

TYT Matematik 40 18 9 15,75 39 5,05 11,98 7,41

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,41 2,10 1,23

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,07 1,09 0,60

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,59 2,10 1,35

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 1,07 5,28 3,18

Toplam: 120 64 23 58,25 49 28,50 43,48 30,37

TYT Türkçe aAEEcBBEE  Ec CEdBBACAAEDCeBAEDBdCDdBBdd

Cevap Anahtarı B CAEEBBBEEABEADCECBBACAAEDCBBAEDBCCDABBBA

TYT Sosyal ADBCEcDDebEDECBA EAD     

Cevap Anahtarı B ADBCEEDDBCEDECBABEADDCECB

TYT Matematik EEDE  Acc BceBC ED A  DC  CEda A Ee d Bb

Cevap Anahtarı B EEDECBADBABDDBCEEDBACADCAECECDDABEAEBDBA

TYT Fen   Dd  B        c    

Cevap Anahtarı B EADBACBBCADBBDDBDBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Sayıların Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 4 3 57
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Deltoid 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE YILDIZ 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 13,57 16,03 12,07

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,12 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,84 1,58 1,14

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,38 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,46 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 1 8,75 44 8,80 10,19 7,70

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 4,59 10,54 6,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,46 1,44 0,87

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 5,05 11,98 7,41

Toplam: 120 31 15 27,25 23 28,50 43,48 30,37

TYT Türkçe eAaccBdEade   CEd BAdAAEDC BcEDBddDABBdA

Cevap Anahtarı B CAEEBBBEEABEADCECBBACAAEDCBBAEDBCCDABBBA

TYT Sosyal   BdEE    EDE    EAD     

Cevap Anahtarı B ADBCEEDDBCEDECBABEADDCECB

TYT Matematik                       D                 

Cevap Anahtarı B EEDECBADBABDDBCEEDBACADCAECECDDABEAEBDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Sayıların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 6 1 86
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA ÇETİN 121  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 13,57 16,03 12,07

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,12 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,84 1,58 1,14

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,38 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,46 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 8,80 10,19 7,70

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 4,59 10,54 6,54

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,46 1,44 0,87

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 5,05 11,98 7,41

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,41 2,10 1,23

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,07 1,09 0,60

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,59 2,10 1,35

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,07 5,28 3,18

Toplam: 120 41 14 37,50 31 28,50 43,48 30,37

TYT Türkçe Aba  BBc a EA BCCCEdBBAaAdEDCdB  DADBBAc

Cevap Anahtarı A AECEBBBEADEEABBCCCECBBACAAEDCBBAEDADBBAB

TYT Sosyal B cA    EeEC EDEAD B     

Cevap Anahtarı A BCEADDBCEDECBEDEADABCEDBC

TYT Matematik  A E  E Ea     e         D    A         

Cevap Anahtarı A BADEEDECECDBABDDBCEEDBACADCAECABDAEBABDE

TYT Fen                  c  

Cevap Anahtarı A CBEADBABDBCADBDBDBEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Sayıların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 6 1 86
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER A 122  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 18 12,50 31 13,57 16,03 12,07

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,12 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,84 1,58 1,14

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,38 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,46 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 8,80 10,19 7,70

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 4,59 10,54 6,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,46 1,44 0,87

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 5,05 11,98 7,41

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,41 2,10 1,23

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,07 1,09 0,60

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,59 2,10 1,35

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 1,07 5,28 3,18

Toplam: 120 29 33 20,75 17 28,50 43,48 30,37

TYT Türkçe eAcce BdcAcE cdECBacadb DC BcbDBCCDdB cA

Cevap Anahtarı B CAEEBBBEEABEADCECBBACAAEDCBBAEDBCCDABBBA

TYT Sosyal A deaEbDeCbDE BeBd D     

Cevap Anahtarı B ADBCEEDDBCEDECBABEADDCECB

TYT Matematik   bE   D   a          c    E            

Cevap Anahtarı B EEDECBADBABDDBCEEDBACADCAECECDDABEAEBDBA

TYT Fen de   e         c    

Cevap Anahtarı B EADBACBBCADBBDDBDBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Sayıların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 3 3 43
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Genleşme 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA DZ   N 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 13,57 16,03 12,07

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,12 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,84 1,58 1,14

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,38 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,46 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 8,80 10,19 7,70

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 4,59 10,54 6,54

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,46 1,44 0,87

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 5,05 11,98 7,41

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,41 2,10 1,23

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,07 1,09 0,60

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,59 2,10 1,35

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 1,07 5,28 3,18

Toplam: 120 61 20 56,00 47 28,50 43,48 30,37

TYT Türkçe AE EdBBcb EcABBCCCECBBAaeAdDCaBcEeA BBAd

Cevap Anahtarı A AECEBBBEADEEABBCCCECBBACAAEDCBBAEDADBBAB

TYT Sosyal BCEADDBCEDECBEDaADAB     

Cevap Anahtarı A BCEADDBCEDECBEDEADABCEDBC

TYT Matematik  A  baE ECbe BDD C Eb A  D   CA         

Cevap Anahtarı A BADEEDECECDBABDDBCEEDBACADCAECABDAEBABDE

TYT Fen   E    a      D ea A

Cevap Anahtarı A CBEADBABDBCADBDBDBEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Sayıların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 5 1 71
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Genleşme 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA GÜLSEREN 126  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 15 8,25 21 13,57 16,03 12,07

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,12 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,84 1,58 1,14

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,46 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 8,80 10,19 7,70

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 4,59 10,54 6,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,46 1,44 0,87

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 5,05 11,98 7,41

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,41 2,10 1,23

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,07 1,09 0,60

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,59 2,10 1,35

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 1,07 5,28 3,18

Toplam: 120 24 23 18,25 15 28,50 43,48 30,37

TYT Türkçe adbccB c b bbbC d Bc      a dEDBCCeABB A

Cevap Anahtarı B CAEEBBBEEABEADCECBBACAAEDCBBAEDBCCDABBBA

TYT Sosyal  Deead D  EDEbB  E D     

Cevap Anahtarı B ADBCEEDDBCEDECBABEADDCECB

TYT Matematik                       D                 

Cevap Anahtarı B EEDECBADBABDDBCEEDBACADCAECECDDABEAEBDBA

TYT Fen ceD   B     d  B    

Cevap Anahtarı B EADBACBBCADBBDDBDBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Sayıların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 5 1 71
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Genleşme 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVİLAY 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 11 10,25 26 13,57 16,03 12,07

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,12 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,84 1,58 1,14

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,38 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,46 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 8,80 10,19 7,70

Matematik-1 30 1 9 -1,25 -4 4,59 10,54 6,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,46 1,44 0,87

TYT Matematik 40 1 9 -1,25 -3 5,05 11,98 7,41

Toplam: 120 18 23 12,25 10 28,50 43,48 30,37

TYT Türkçe bbaEBBB   cEdcdCCCEbBBeCe             Ad

Cevap Anahtarı A AECEBBBEADEEABBCCCECBBACAAEDCBBAEDADBBAB

TYT Sosyal BCcAD  da                

Cevap Anahtarı A BCEADDBCEDECBEDEADABCEDBC

TYT Matematik  ba  cE ca d  a e  d                    

Cevap Anahtarı A BADEEDECECDBABDDBCEEDBACADCAECABDAEBABDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Sayıların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 1 0 17
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 2 1 29
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SS 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 13,57 16,03 12,07

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,12 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,84 1,58 1,14

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,38 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,46 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 8,80 10,19 7,70

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 4,59 10,54 6,54

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,46 1,44 0,87

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 5,05 11,98 7,41

Toplam: 120 55 20 50,00 42 28,50 43,48 30,37

TYT Türkçe AbdEdeaE  dEA BCCCECBdcaAcEDCaBcEDADBBAd

Cevap Anahtarı A AECEBBBEADEEABBCCCECBBACAAEDCBBAEDADBBAB

TYT Sosyal BeEADDBCEDEb EDcADAB     

Cevap Anahtarı A BCEADDBCEDECBEDEADABCEDBC

TYT Matematik  AD baE     AdDeBC E  A ADC E      B B  

Cevap Anahtarı A BADEEDECECDBABDDBCEEDBACADCAECABDAEBABDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Sayıların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 5 2 71
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMMÜ GÜLSÜM 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 13,57 16,03 12,07

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,12 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,84 1,58 1,14

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,38 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,46 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 8,80 10,19 7,70

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 4,59 10,54 6,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,46 1,44 0,87

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 5,05 11,98 7,41

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,41 2,10 1,23

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,07 1,09 0,60

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,59 2,10 1,35

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 1,07 5,28 3,18

Toplam: 120 36 29 28,75 24 28,50 43,48 30,37

TYT Türkçe AceEBaB ecEEdeBCCCEdeBcbdcbDC BAEDADBddB

Cevap Anahtarı A AECEBBBEADEEABBCCCECBBACAAEDCBBAEDADBBAB

TYT Sosyal BbE bD  E cb EDdAD B     

Cevap Anahtarı A BCEADDBCEDECBEDEADABCEDBC

TYT Matematik  A    E Eae c        c                  

Cevap Anahtarı A BADEEDECECDBABDDBCEEDBACADCAECABDAEBABDE

TYT Fen ed  b  c         B A

Cevap Anahtarı A CBEADBABDBCADBDBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Sayıların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 5 2 71
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YILDIRIM 154  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 29 -5,25 -13 13,57 16,03 12,07

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,12 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,84 1,58 1,14

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,38 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,46 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 8,80 10,19 7,70

Matematik-1 30 2 9 -0,25 -1 4,59 10,54 6,54

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,46 1,44 0,87

TYT Matematik 40 2 10 -0,50 -1 5,05 11,98 7,41

Toplam: 120 10 45 -1,25 -1 28,50 43,48 30,37

TYT Türkçe eebcdBddadcc  e ea  abebcadceaccd b a  A

Cevap Anahtarı B CAEEBBBEEABEADCECBBACAAEDCBBAEDBCCDABBBA

TYT Sosyal bDcedd   C D   AB eD     

Cevap Anahtarı B ADBCEEDDBCEDECBABEADDCECB

TYT Matematik a c    D d cee     c  Da c        c     

Cevap Anahtarı B EEDECBADBABDDBCEEDBACADCAECECDDABEAEBDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Sayıların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 0 6 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 1 2 14
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA GÜLER 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 21 6,75 17 6,75 16,03 12,07

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,00 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 -0,25 1,58 1,14

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,75 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 2,50 10,19 7,70

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 1,50 10,54 6,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,44 0,87

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 1,50 11,98 7,41

Toplam: 120 17 25 10,75 9 10,75 43,48 30,37

TYT Türkçe abbdc c a c c CaeBBbbAbdDaeBcEbBCCDe  Bb

Cevap Anahtarı B CAEEBBBEEABEADCECBBACAAEDCBBAEDBCCDABBBA

TYT Sosyal      b         A EcD     

Cevap Anahtarı B ADBCEEDDBCEDECBABEADDCECB

TYT Matematik    E a   A b                            

Cevap Anahtarı B EEDECBADBABDDBCEEDBACADCAECECDDABEAEBDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Sayıların Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 3 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 3 2 43
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİRHAN ÖZER 70 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 15,00 16,03 12,07

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,75 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,75 1,58 1,14

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,00 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,75 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,25 10,19 7,70

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 6,62 10,54 6,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,50 1,44 0,87

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26 7,12 11,98 7,41

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,38 2,10 1,23

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,00 1,09 0,60

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,88 2,10 1,35

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 3,25 5,28 3,18

Toplam: 120 53 39 43,25 36 34,62 43,48 30,37

TYT Türkçe aAEEcccdddccd bEddBAaAAEDCeBAEDBdCDABBaA

Cevap Anahtarı B CAEEBBBEEABEADCECBBACAAEDCBBAEDBCCDABBBA

TYT Sosyal bbBeacDc CEDECBA EeD     

Cevap Anahtarı B ADBCEEDDBCEDECBABEADDCECB

TYT Matematik dE a  Acd BDDBC ED b cDC   E            

Cevap Anahtarı B EEDECBADBABDDBCEEDBACADCAECECDDABEAEBDBA

TYT Fen EeDBedB  ce aDDdaeAE

Cevap Anahtarı B EADBACBBCADBBDDBDBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Sayıların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 6 1 86
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Genleşme 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR KAYMAK 62 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 19 12,25 31 15,00 16,03 12,07

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,75 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,75 1,58 1,14

Felsefe 5 3 0 3,00 60 4,00 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,75 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 9,25 10,19 7,70

Matematik-1 30 5 9 2,75 9 6,62 10,54 6,54

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,50 1,44 0,87

TYT Matematik 40 6 9 3,75 9 7,12 11,98 7,41

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,38 2,10 1,23

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,00 1,09 0,60

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,88 2,10 1,35

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 3,25 5,28 3,18

Toplam: 120 35 36 26,00 22 34,62 43,48 30,37

TYT Türkçe dAaccBBEEdec  CEadBcadddD dBAEeBeCDAdBd 

Cevap Anahtarı B CAEEBBBEEABEADCECBBACAAEDCBBAEDBCCDABBBA

TYT Sosyal  DcbEE D   DEC ABc D     

Cevap Anahtarı B ADBCEEDDBCEDECBABEADDCECB

TYT Matematik  E a  db    cBC E  c  eC   cda A        

Cevap Anahtarı B EEDECBADBABDDBCEEDBACADCAECECDDABEAEBDBA

TYT Fen c DB d      a ed    

Cevap Anahtarı B EADBACBBCADBBDDBDBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Sayıların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 3 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 4 2 57
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 2 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Genleşme 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
E EMİR ÇIĞRIL 810 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 17,62 16,03 12,07

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,62 1,58 1,14

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,88 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,88 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,12 10,19 7,70

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 9,38 10,54 6,54

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,50 1,44 0,87

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 10,88 11,98 7,41

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,75 2,10 1,23

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,62 1,09 0,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,38 2,10 1,35

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 5,75 5,28 3,18

Toplam: 120 74 26 67,50 56 48,38 43,48 30,37

TYT Türkçe dAabcBcEEAe  cdECBBbCcAEDCeBbdDBCCDABBBA

Cevap Anahtarı B CAEEBBBEEABEADCECBBACAAEDCBBAEDBCCDABBBA

TYT Sosyal AcBCEED eCEDECBABEAD     

Cevap Anahtarı B ADBCEEDDBCEDECBABEADDCECB

TYT Matematik EE EC AcBABeDBC  DBe  DCA aECb A        

Cevap Anahtarı B EEDECBADBABDDBCEEDBACADCAECECDDABEAEBDBA

TYT Fen EAb eCBBbADedDDBDBdE

Cevap Anahtarı B EADBACBBCADBBDDBDBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Sayıların Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 7 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Genleşme 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
Renkler 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ALAGÖZ 1905 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 18 13,50 34 17,62 16,03 12,07

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,62 1,58 1,14

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,88 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,88 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 14,12 10,19 7,70

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 9,38 10,54 6,54

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,50 1,44 0,87

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 10,88 11,98 7,41

Toplam: 120 36 27 29,25 24 48,38 43,48 30,37

TYT Türkçe dAbEcBdEcbad cCEecBAadA D  BbEeeCCeABBeA

Cevap Anahtarı B CAEEBBBEEABEADCECBBACAAEDCBBAEDBCCDABBBA

TYT Sosyal AaBCEcDDeC DECd cEAD     

Cevap Anahtarı B ADBCEEDDBCEDECBABEADDCECB

TYT Matematik cE a       Da         D      e A E      

Cevap Anahtarı B EEDECBADBABDDBCEEDBACADCAECECDDABEAEBDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Sayıların Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 5 2 71
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Bölgelere Göre Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 3 (DENEME
KULÜBÜ)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İCLAL 94 12S

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 8 13,00 33 13,00 16,03 12,07

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,00 2,69 2,16

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,00 1,58 1,14

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,75 3,01 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,00 2,91 2,16

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 6 1 5,75 29 5,75 10,19 7,70

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 6,00 10,54 6,54

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,75 1,44 0,87

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 7,75 11,98 7,41

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,75 2,10 1,23

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 1,09 0,60

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,50 2,10 1,35

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 3,25 5,28 3,18

Toplam: 120 34 17 29,75 25 29,75 43,48 30,37

TYT Türkçe Ad E BB   EE  cCb  e B bAA DC BcEeAe    

Cevap Anahtarı A AECEBBBEADEEABBCCCECBBACAAEDCBBAEDADBBAB

TYT Sosyal B       E Eb  D AD       

Cevap Anahtarı A BCEADDBCEDECBEDEADABCEDBC

TYT Matematik  e      ECac B D C       DC a A   c  B  

Cevap Anahtarı A BADEEDECECDBABDDBCEEDBACADCAECABDAEBABDE

TYT Fen CBcAD         e  c  

Cevap Anahtarı A CBEADBABDBCADBDBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Sayıların Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 3 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 7 2 1 29
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Bölgelere Göre Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Genleşme 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
Renkler 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
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