
OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK AYT 29 29 29 2623

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,4 2,9 5,67 2,8 1,4 2,51 17,2 4,6 16,01 12,4 7,2 10,65 38,8 16,0 34,84 225,540 291,810 268,020

Okul Ortalaması 7,2 2,1 6,68 4,3 1,1 4,07 14,6 3,6 13,66 10,4 6,1 8,85 36,5 12,9 33,26 214,340 257,410 243,120

KATILIMLAR

1 0 IRMAK  MA 33 4 32,00 30 4 29,00 63 8 61,00 383,870 1 1 30 213,148 14 17 2019 303,560 7 8 859

2 142 NURRR  M 31 8 29,00 30 8 28,00 61 16 57,00 343,683 1 2 89 183,028 1 23 2277 264,338 1 12 1516

3 20088 HAYRUNNİSA  MA 19 3 18,25 31 6 29,50 28 7 26,25 78 16 74,00 278,748 2 3 335 397,898 3 3 327 368,468 1 1 77

4 78 HAYRA ERDAL  MB 31 6 29,50 17 4 16,00 48 10 45,50 274,755 1 4 361 244,943 1 14 1793 326,893 1 3 450

5 2 NERGİS  MB 30 6 28,50 7 4 6,00 37 10 34,50 263,395 2 5 437 207,921 2 18 2055 287,336 2 11 1131

6 121 RÜMEYSA ÇETİN  MB 11 4 10,00 19 0 19,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 32 5 30,75 245,468 3 6 889 175,885 3 25 2341 198,128 3 21 2182

7 1905 HASAN ALAGÖZ 12B 17 7 15,25 6 2 5,50 2 3 1,25 25 12 22,00 239,227 1 7 954 194,526 1 21 2170 231,991 1 16 1878

8 0 SEVİM BAHADIR  MB 17 9 14,75 18 11 15,25 1 2 0,50 36 22 30,50 233,435 4 8 1041 155,598 6 28 2489 191,023 4 22 2236

9 24 BUSE YAŞAR  MB 14 7 12,25 14 4 13,00 0 1 -0,25 28 12 25,00 225,440 5 11 1172 160,998 5 27 2432 190,788 5 23 2240

10 0 ELİF TEPE  MB 5 4 4,00 9 3 8,25 2 0 2,00 16 7 14,25 189,515 6 20 1987 170,560 4 26 2377 173,490 6 26 2406

11 94 İCLAL 12S 1 3 0,25 3 7 1,25 2 7 0,25 6 17 1,75 177,475 1 23 2149 194,566 1 20 2169 185,141 1 24 2293
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK AYT 29 29 29 2623

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,4 2,9 5,67 2,8 1,4 2,51 17,2 4,6 16,01 12,4 7,2 10,65 38,8 16,0 34,84 225,540 291,810 268,020

Okul Ortalaması 7,2 2,1 6,68 4,3 1,1 4,07 14,6 3,6 13,66 10,4 6,1 8,85 36,5 12,9 33,26 214,340 257,410 243,120

KATILIMLAR

1 134 SUDE BİRGİN  MA 38 2 37,50 30 8 28,00 68 10 65,50 228,795 3 9 1109 430,508 1 1 110 338,985 2 2 301

2 42 SÜMEYYE ENGİN  MA 32 7 30,25 32 7 30,25 64 14 60,50 220,095 6 13 1314 408,135 2 2 248 309,830 5 6 737

3 20088 HAYRUNNİSA  MA 19 3 18,25 31 6 29,50 28 7 26,25 78 16 74,00 278,748 2 3 335 397,898 3 3 327 368,468 1 1 77

4 76 REYYAN AKIN  MA 32 8 30,00 26 14 22,50 58 22 52,50 227,650 4 10 1133 392,865 4 4 363 316,950 3 4 620

5 110 RABİA BOZDEMİR  MA 30 7 28,25 28 8 26,00 58 15 54,25 218,448 7 14 1344 388,503 5 5 398 302,563 8 9 875

6 64 GÖKÇEN MAVİ  MA 33 4 32,00 24 12 21,00 57 16 53,00 216,000 9 16 1403 384,013 6 6 441 310,460 4 5 722

7 54 KEVSER KARTAL  MA 31 9 28,75 21 18 16,50 52 27 45,25 223,188 5 12 1221 369,288 7 7 571 308,863 6 7 761

8 653 MEHLİKA  MA 28 6 26,50 18 12 15,00 46 18 41,50 216,883 8 15 1377 350,050 8 8 758 296,093 9 10 971

9 99 MÜNTEHA ASA  MA 20 3 19,25 19 11 16,25 39 14 35,50 199,768 11 18 1799 318,060 9 9 1051 258,223 10 13 1586

10 810 E EMİR ÇIĞRIL 12A 24 6 22,50 21 9 18,75 45 15 41,25 176,750 1 24 2155 307,656 1 10 1161 243,463 1 15 1769

11 151 ZEYNEP SOLMAZ  MA 14 8 12,00 10 11 7,25 24 19 19,25 210,213 10 17 1538 280,760 10 11 1491 248,883 11 14 1697

12 0 REYYAN KAYAR  MA 9 0 9,00 8 5 6,75 17 5 15,75 186,483 12 21 2040 247,265 11 12 1782 216,003 13 19 2039

13 0 ŞENNUR   8 3 7,25 6 7 4,25 14 10 11,50 196,935 1 19 1872 245,340 1 13 1790 221,950 1 18 1985

14 78 HAYRA ERDAL  MB 31 6 29,50 17 4 16,00 48 10 45,50 274,755 1 4 361 244,943 1 14 1793 326,893 1 3 450

15 107 ÖMER ÜNLÜ  MA 16 2 15,50 1 0 1,00 17 2 16,50 180,770 13 22 2105 241,840 12 15 1813 228,160 12 17 1916

16 1234 MÜZEYYEN Ç  MA 10 2 9,50 6 7 4,25 16 9 13,75 176,750 14 24 2155 230,376 13 16 1902 207,323 14 20 2112

17 2 NERGİS  MB 30 6 28,50 7 4 6,00 37 10 34,50 263,395 2 5 437 207,921 2 18 2055 287,336 2 11 1131

18 37 ELİF NİSA ARAN  MA 4 4 3,00 4 8 2,00 8 12 5,00 170,553 15 26 2220 199,168 15 19 2128 182,843 15 25 2321

19 94 İCLAL 12S 1 3 0,25 3 7 1,25 2 7 0,25 6 17 1,75 177,475 1 23 2149 194,566 1 20 2169 185,141 1 24 2293

20 1905 HASAN ALAGÖZ 12B 17 7 15,25 6 2 5,50 2 3 1,25 25 12 22,00 239,227 1 7 954 194,526 1 21 2170 231,991 1 16 1878

21 59 FATMANUR CYZ  MA 4 4 3,00 5 5 3,75 9 9 6,75 159,553 16 27 2441 192,683 16 22 2192 171,463 16 27 2421

22 12345 BEDİRHAN ÖZER 12A 5 3 4,25 4 12 1,00 9 15 5,25 151,990 2 28 2479 179,265 2 24 2317 167,125 2 28 2445

23 121 RÜMEYSA ÇETİN  MB 11 4 10,00 19 0 19,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 32 5 30,75 245,468 3 6 889 175,885 3 25 2341 198,128 3 21 2182

24 0 ELİF TEPE  MB 5 4 4,00 9 3 8,25 2 0 2,00 16 7 14,25 189,515 6 20 1987 170,560 4 26 2377 173,490 6 26 2406

25 24 BUSE YAŞAR  MB 14 7 12,25 14 4 13,00 0 1 -0,25 28 12 25,00 225,440 5 11 1172 160,998 5 27 2432 190,788 5 23 2240

26 0 SEVİM BAHADIR  MB 17 9 14,75 18 11 15,25 1 2 0,50 36 22 30,50 233,435 4 8 1041 155,598 6 28 2489 191,023 4 22 2236

27 136 SUDE SEVİNÇ  MA 20 1 19,75 7 5 5,75 27 6 25,50
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK AYT 29 29 29 2623

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,4 2,9 5,67 2,8 1,4 2,51 17,2 4,6 16,01 12,4 7,2 10,65 38,8 16,0 34,84 225,540 291,810 268,020

Okul Ortalaması 7,2 2,1 6,68 4,3 1,1 4,07 14,6 3,6 13,66 10,4 6,1 8,85 36,5 12,9 33,26 214,340 257,410 243,120

KATILIMLAR
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK AYT 29 29 29 2623

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,4 2,9 5,67 2,8 1,4 2,51 17,2 4,6 16,01 12,4 7,2 10,65 38,8 16,0 34,84 225,540 291,810 268,020

Okul Ortalaması 7,2 2,1 6,68 4,3 1,1 4,07 14,6 3,6 13,66 10,4 6,1 8,85 36,5 12,9 33,26 214,340 257,410 243,120

KATILIMLAR

1 20088 HAYRUNNİSA  MA 19 3 18,25 31 6 29,50 28 7 26,25 78 16 74,00 278,748 2 3 335 397,898 3 3 327 368,468 1 1 77

2 134 SUDE BİRGİN  MA 38 2 37,50 30 8 28,00 68 10 65,50 228,795 3 9 1109 430,508 1 1 110 338,985 2 2 301

3 78 HAYRA ERDAL  MB 31 6 29,50 17 4 16,00 48 10 45,50 274,755 1 4 361 244,943 1 14 1793 326,893 1 3 450

4 76 REYYAN AKIN  MA 32 8 30,00 26 14 22,50 58 22 52,50 227,650 4 10 1133 392,865 4 4 363 316,950 3 4 620

5 64 GÖKÇEN MAVİ  MA 33 4 32,00 24 12 21,00 57 16 53,00 216,000 9 16 1403 384,013 6 6 441 310,460 4 5 722

6 42 SÜMEYYE ENGİN  MA 32 7 30,25 32 7 30,25 64 14 60,50 220,095 6 13 1314 408,135 2 2 248 309,830 5 6 737

7 54 KEVSER KARTAL  MA 31 9 28,75 21 18 16,50 52 27 45,25 223,188 5 12 1221 369,288 7 7 571 308,863 6 7 761

8 0 IRMAK  MA 33 4 32,00 30 4 29,00 63 8 61,00 383,870 1 1 30 213,148 14 17 2019 303,560 7 8 859

9 110 RABİA BOZDEMİR  MA 30 7 28,25 28 8 26,00 58 15 54,25 218,448 7 14 1344 388,503 5 5 398 302,563 8 9 875

10 653 MEHLİKA  MA 28 6 26,50 18 12 15,00 46 18 41,50 216,883 8 15 1377 350,050 8 8 758 296,093 9 10 971

11 2 NERGİS  MB 30 6 28,50 7 4 6,00 37 10 34,50 263,395 2 5 437 207,921 2 18 2055 287,336 2 11 1131

12 142 NURRR  M 31 8 29,00 30 8 28,00 61 16 57,00 343,683 1 2 89 183,028 1 23 2277 264,338 1 12 1516

13 99 MÜNTEHA ASA  MA 20 3 19,25 19 11 16,25 39 14 35,50 199,768 11 18 1799 318,060 9 9 1051 258,223 10 13 1586

14 151 ZEYNEP SOLMAZ  MA 14 8 12,00 10 11 7,25 24 19 19,25 210,213 10 17 1538 280,760 10 11 1491 248,883 11 14 1697

15 810 E EMİR ÇIĞRIL 12A 24 6 22,50 21 9 18,75 45 15 41,25 176,750 1 24 2155 307,656 1 10 1161 243,463 1 15 1769

16 1905 HASAN ALAGÖZ 12B 17 7 15,25 6 2 5,50 2 3 1,25 25 12 22,00 239,227 1 7 954 194,526 1 21 2170 231,991 1 16 1878

17 107 ÖMER ÜNLÜ  MA 16 2 15,50 1 0 1,00 17 2 16,50 180,770 13 22 2105 241,840 12 15 1813 228,160 12 17 1916

18 0 ŞENNUR   8 3 7,25 6 7 4,25 14 10 11,50 196,935 1 19 1872 245,340 1 13 1790 221,950 1 18 1985

19 0 REYYAN KAYAR  MA 9 0 9,00 8 5 6,75 17 5 15,75 186,483 12 21 2040 247,265 11 12 1782 216,003 13 19 2039

20 1234 MÜZEYYEN Ç  MA 10 2 9,50 6 7 4,25 16 9 13,75 176,750 14 24 2155 230,376 13 16 1902 207,323 14 20 2112

21 121 RÜMEYSA ÇETİN  MB 11 4 10,00 19 0 19,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 32 5 30,75 245,468 3 6 889 175,885 3 25 2341 198,128 3 21 2182

22 0 SEVİM BAHADIR  MB 17 9 14,75 18 11 15,25 1 2 0,50 36 22 30,50 233,435 4 8 1041 155,598 6 28 2489 191,023 4 22 2236

23 24 BUSE YAŞAR  MB 14 7 12,25 14 4 13,00 0 1 -0,25 28 12 25,00 225,440 5 11 1172 160,998 5 27 2432 190,788 5 23 2240

24 94 İCLAL 12S 1 3 0,25 3 7 1,25 2 7 0,25 6 17 1,75 177,475 1 23 2149 194,566 1 20 2169 185,141 1 24 2293

25 37 ELİF NİSA ARAN  MA 4 4 3,00 4 8 2,00 8 12 5,00 170,553 15 26 2220 199,168 15 19 2128 182,843 15 25 2321

26 0 ELİF TEPE  MB 5 4 4,00 9 3 8,25 2 0 2,00 16 7 14,25 189,515 6 20 1987 170,560 4 26 2377 173,490 6 26 2406

27 59 FATMANUR CYZ  MA 4 4 3,00 5 5 3,75 9 9 6,75 159,553 16 27 2441 192,683 16 22 2192 171,463 16 27 2421

28 12345 BEDİRHAN ÖZER 12A 5 3 4,25 4 12 1,00 9 15 5,25 151,990 2 28 2479 179,265 2 24 2317 167,125 2 28 2445

29 136 SUDE SEVİNÇ  MA 20 1 19,75 7 5 5,75 27 6 25,50

                                                1 / 2



OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK AYT 29 29 29 2623

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,4 2,9 5,67 2,8 1,4 2,51 17,2 4,6 16,01 12,4 7,2 10,65 38,8 16,0 34,84 225,540 291,810 268,020

Okul Ortalaması 7,2 2,1 6,68 4,3 1,1 4,07 14,6 3,6 13,66 10,4 6,1 8,85 36,5 12,9 33,26 214,340 257,410 243,120

KATILIMLAR
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SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞENNUR 0   

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 6 29,50 74

TYT Sosyal 20 15 0 15,00 75

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41

TYT Fen 20 10 4 9,00 45

Matematik-2 30 6 3 5,25 18 5,25 10,46 12,04

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,00 3,21 3,97

Matematik 40 8 3 7,25 18 7,25 13,66 16,01

Fizik 14 1 1 0,75 5 0,75 2,40 3,08

Kimya 13 1 2 0,50 4 0,50 3,23 3,80

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 3,00 3,22 3,77

Fen Bilimleri 40 6 7 4,25 11 4,25 8,85 10,65

Toplam: 286 87 22 81,50 28 81,50 93,40 108,17

Matematik  DA Dc      a B         BD  a C        E

Cevap Anahtarı B DDAEDABCBCADECBABBECADCDBDBBCDCBDCBDEEBE

Fen Bilimleri        e   B          a d DE E bcEC   ea

Cevap Anahtarı B EDBCCBEDDEDBEACEBEBABAEEBBDEBEAAAECDDECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Enerji ve Hareket 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 2 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Kuantum Fiziğine Giriş 1 0 0 0
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Denetleyici ve Düzenleyici Sistem, Duyu Organları 1 0 1 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURRR 142  M

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,25 71

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5

TYT Fen 20 2 4 1,00 5

Türkçe 6 6 0 6,00 100 6,00 1,51 1,35

Edebiyat 18 13 4 12,00 67 12,00 2,82 2,18

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 5,00 1,08 1,04

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 6,00 1,28 1,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 8 29,00 73 29,00 6,68 5,67

Tarih-2 11 8 3 7,25 66 7,25 0,71 0,52

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 8,50 1,53 0,92

Felsefe 6 5 0 5,00 83 5,00 0,63 0,29

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 3,75 0,63 0,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,50 0,59 0,36

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,01

Sosyal-2 46 30 8 28,00 61 28,00 4,07 2,51

Toplam: 286 112 34 103,50 36 103,50 93,40 108,17

Edebiyat-Sosyal-1 ECBEEDBAeCCCBcaCDAd CCDAAaBDdCcBBdBCCDCC

Cevap Anahtarı B ECBEEDBADCCCBAECDABECCDAACBDACEBBCBCCDCC

Sosyal-2 aBEDAAbAeCAADBBEeBdDDDCAEB AaACE DeDBeEA      

Cevap Anahtarı B EBEDAAEABCAADBBEABEDDDCAEBCADACEBDCDBCEAAABEBD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Masal ve Özellikleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 1 50
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 2 2 0 100
Saf (Öz) Şiir - Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 1 0
Modernist Hikâye 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Milli Mücadele 2 1 1 50
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 2 2 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Orta Çağ'da Dünya 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 2 1 1 50
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 2 2 0 100
Beşerî Sistemler 2 2 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 2 1 1 50
Çevre ve Toplum 2 2 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Kurumlar 2 2 0 100
Toplumsal Değişme ve Gelişme 1 0 1 0
Sembolik Mantık 1 0 0 0
Klasik Mantık 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Toplum ve Kültür 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Klasik Mantık 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NİSA ARAN 37  MA

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 15 19,25 48

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22

TYT Fen 20 6 8 4,00 20

Matematik-2 30 4 4 3,00 10 14,78 10,46 12,04

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,85 3,21 3,97

Matematik 40 4 4 3,00 8 19,63 13,66 16,01

Fizik 14 0 0 0,00 0 3,56 2,40 3,08

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 5,01 3,23 3,80

Biyoloji 13 4 7 2,25 17 5,10 3,22 3,77

Fen Bilimleri 40 4 8 2,00 5 13,68 8,85 10,65

Toplam: 286 62 39 52,25 18 108,92 93,40 108,17

Matematik DDA D         a   dd    d               

Cevap Anahtarı B DDAEDABCBCADECBABBECADCDBDBBCDCBDCBDEEBE

Fen Bilimleri                       d    E cAbcddDeEd 

Cevap Anahtarı B EDBCCBEDDEDBEACEBEBABAEEBBDEBEAAAECDDECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Enerji ve Hareket 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 2 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Kuantum Fiziğine Giriş 1 0 0 0
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Denetleyici ve Düzenleyici Sistem, Duyu Organları 1 0 1 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR CYZ 59  MA

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 19 15,25 38

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19

TYT Fen 20 7 8 5,00 25

Matematik-2 30 4 4 3,00 10 14,78 10,46 12,04

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,85 3,21 3,97

Matematik 40 4 4 3,00 8 19,63 13,66 16,01

Fizik 14 1 2 0,50 4 3,56 2,40 3,08

Kimya 13 0 0 0,00 0 5,01 3,23 3,80

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 5,10 3,22 3,77

Fen Bilimleri 40 5 5 3,75 9 13,68 8,85 10,65

Toplam: 286 55 42 44,50 16 108,92 93,40 108,17

Matematik Ac D CD        dd   a                   

Cevap Anahtarı A AEDDDCDABCBCADECBABBECADCDBDBBCBEBDCBDEE

Fen Bilimleri   Ea     e                 b E E A bC  a

Cevap Anahtarı A EAEDBCCBEDDEDBBDCEBEBABAEEBCDEBEAAAECDDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 2 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Kuantum Fiziğine Giriş 1 0 0 0
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Denetleyici ve Düzenleyici Sistem, Duyu Organları 1 0 1 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇEN MAVİ 64  MA

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 11 26,25 66

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86

TYT Fen 20 13 7 11,25 56

Matematik-2 30 24 4 23,00 77 14,78 10,46 12,04

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,85 3,21 3,97

Matematik 40 33 4 32,00 80 19,63 13,66 16,01

Fizik 14 6 8 4,00 29 3,56 2,40 3,08

Kimya 13 8 3 7,25 56 5,01 3,23 3,80

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 5,10 3,22 3,77

Fen Bilimleri 40 24 12 21,00 53 13,68 8,85 10,65

Toplam: 286 149 40 139,00 49 108,92 93,40 108,17

Matematik AEDDDCDABCBCADa BABBEC aCeBcBBCBEBDCB EE

Cevap Anahtarı A AEDDDCDABCBCADECBABBECADCDBDBBCBEBDCBDEE

Fen Bilimleri ceccBCeBdDeEbBeDCEBEBAe Eb CbEBEAAAECD  

Cevap Anahtarı A EAEDBCCBEDDEDBBDCEBEBABAEEBCDEBEAAAECDDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 2 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 1 50
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Enerji ve Hareket 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 1 0
Transformatörler 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 2 1 1 50
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Kuantum Fiziğine Giriş 1 0 1 0
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 1 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Denetleyici ve Düzenleyici Sistem, Duyu Organları 1 1 0 100
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemleri 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNNİSA 20088  MA

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 9 26,75 67

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,63 1,51 1,35

Edebiyat 18 5 0 5,00 28 1,16 2,82 2,18

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 0,65 1,08 1,04

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,51 1,28 1,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 3 18,25 46 2,96 6,68 5,67

Matematik-2 30 21 6 19,50 65 14,78 10,46 12,04

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,85 3,21 3,97

Matematik 40 31 6 29,50 74 19,63 13,66 16,01

Fizik 14 9 3 8,25 59 3,56 2,40 3,08

Kimya 13 9 2 8,50 65 5,01 3,23 3,80

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 5,10 3,22 3,77

Fen Bilimleri 40 28 7 26,25 66 13,68 8,85 10,65

Toplam: 286 174 32 166,00 58 108,92 93,40 108,17

Edebiyat-Sosyal-1 BEEdDA  BA  C B        CB  aBD  EBCCe CD

Cevap Anahtarı A BEECDAEDBADCCCBAECDABECCBCACBDACEBCCBCCD

Matematik AEDDDCDcBbBCAb  BA BcCAaCeBDBBCBEBDCBDEE

Cevap Anahtarı A AEDDDCDABCBCADECBABBECADCDBDBBCBEBDCBDEE

Fen Bilimleri EecDB a EDDEDBBD bBEBAB EEdeDEBEAAAEC Dd

Cevap Anahtarı A EAEDBCCBEDDEDBBDCEBEBABAEEBCDEBEAAAECDDE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Masal ve Özellikleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 0 50
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 2 0 0 0
Saf (Öz) Şiir - Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Modernist Hikâye 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 2 1 0 50
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 2 1 0 50
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 2 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 0 1 0
Enerji ve Hareket 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 2 2 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Kuantum Fiziğine Giriş 1 1 0 100
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK 0  MA

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84

TYT Matematik 40 10 0 10,00 25

TYT Fen 20 8 0 8,00 40

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,63 1,51 1,35

Edebiyat 18 15 1 14,75 82 1,16 2,82 2,18

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 0,65 1,08 1,04

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 0,51 1,28 1,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 4 32,00 80 2,96 6,68 5,67

Tarih-2 11 7 1 6,75 61 0,40 0,71 0,52

Coğrafya-2 11 8 2 7,50 68 0,44 1,53 0,92

Felsefe 6 5 1 4,75 79 0,28 0,63 0,29

Felsefe Grubu 6 5 0 5,00 83 0,29 0,63 0,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 0,29 0,59 0,36

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,01

Sosyal-2 46 30 4 29,00 63 1,71 4,07 2,51

Toplam: 286 135 12 132,00 46 108,92 93,40 108,17

Edebiyat-Sosyal-1 ECBEEDBA CCCBAECDA ECCbAACBaACdBeCBC DCC

Cevap Anahtarı B ECBEEDBADCCCBAECDABECCDAACBDACEBBCBCCDCC

Sosyal-2 EBE  AEA CcADBBE BbDcDCAEBbADACE DC BCEA      

Cevap Anahtarı B EBEDAAEABCAADBBEABEDDDCAEBCADACEBDCDBCEAAABEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Masal ve Özellikleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 2 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 2 2 0 100
Saf (Öz) Şiir - Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Modernist Hikâye 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 2 1 1 50
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 2 1 0 50
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Orta Çağ'da Dünya 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 2 2 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 2 2 0 100
Beşerî Sistemler 2 2 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 2 1 0 50
Çevre ve Toplum 2 2 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 0 1 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 1 0 100
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Kurumlar 2 2 0 100
Toplumsal Değişme ve Gelişme 1 1 0 100
Sembolik Mantık 1 0 0 0
Klasik Mantık 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Toplum ve Kültür 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Klasik Mantık 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER KARTAL 54  MA

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 7 30,25 76

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 30 23 7 21,25 71 14,78 10,46 12,04

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,85 3,21 3,97

Matematik 40 31 9 28,75 72 19,63 13,66 16,01

Fizik 14 5 9 2,75 20 3,56 2,40 3,08

Kimya 13 8 4 7,00 54 5,01 3,23 3,80

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,10 3,22 3,77

Fen Bilimleri 40 21 18 16,50 41 13,68 8,85 10,65

Toplam: 286 149 46 137,50 48 108,92 93,40 108,17

Matematik AEeDDCDABCBCbDadBABBECADbacDBBCBEBDbBcEE

Cevap Anahtarı A AEDDDCDABCBCADECBABBECADCDBDBBCBEBDCBDEE

Fen Bilimleri aeccBdCeaDDEaeBDCEBEB acEddeaEBEAAcECDbd

Cevap Anahtarı A EAEDBCCBEDDEDBBDCEBEBABAEEBCDEBEAAAECDDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 2 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 1 50
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Enerji ve Hareket 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 2 2 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Kuantum Fiziğine Giriş 1 0 1 0
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 1 0
Karboksilik Asitler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Denetleyici ve Düzenleyici Sistem, Duyu Organları 1 0 1 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemleri 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHLİKA 653  MA

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 30 20 5 18,75 63 14,78 10,46 12,04

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,85 3,21 3,97

Matematik 40 28 6 26,50 66 19,63 13,66 16,01

Fizik 14 7 6 5,50 39 3,56 2,40 3,08

Kimya 13 7 2 6,50 50 5,01 3,23 3,80

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 5,10 3,22 3,77

Fen Bilimleri 40 18 12 15,00 38 13,68 8,85 10,65

Toplam: 286 137 34 128,50 45 108,92 93,40 108,17

Matematik A DDDCDA CBCAeE BABdEe b aBDBBCBEBDCB bE

Cevap Anahtarı A AEDDDCDABCBCADECBABBECADCDBDBBCBEBDCBDEE

Fen Bilimleri EAcDBe aEDeEbcBDCEBEa   E aeaE E c cC D 

Cevap Anahtarı A EAEDBCCBEDDEDBBDCEBEBABAEEBCDEBEAAAECDDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 2 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 2 1 1 50
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Kuantum Fiziğine Giriş 1 0 1 0
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Denetleyici ve Düzenleyici Sistem, Duyu Organları 1 0 1 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜNTEHA ASA 99  MA

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 14 20,50 51

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68

TYT Matematik 40 27 1 26,75 67

TYT Fen 20 13 7 11,25 56

Matematik-2 30 18 3 17,25 58 14,78 10,46 12,04

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,85 3,21 3,97

Matematik 40 20 3 19,25 48 19,63 13,66 16,01

Fizik 14 3 4 2,00 14 3,56 2,40 3,08

Kimya 13 5 5 3,75 29 5,01 3,23 3,80

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,10 3,22 3,77

Fen Bilimleri 40 19 11 16,25 41 13,68 8,85 10,65

Toplam: 286 117 38 107,50 38 108,92 93,40 108,17

Matematik DDAEDABCBCA a BAB bd    BDBB  C     E   

Cevap Anahtarı B DDAEDABCBCADECBABBECADCDBDBBCDCBDCBDEEBE

Fen Bilimleri cb a   DcE  E abBEc dAd  BDEBEAAcECDDEeD

Cevap Anahtarı B EDBCCBEDDEDBEACEBEBABAEEBBDEBEAAAECDDECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 0 0 0
Enerji ve Hareket 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 2 1 1 50
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Kuantum Fiziğine Giriş 1 0 0 0
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Denetleyici ve Düzenleyici Sistem, Duyu Organları 1 0 1 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemleri 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜZEYYEN Ç 1234  MA

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 11 21,41 54

TYT Sosyal 20 12 3 11,55 58

TYT Matematik 40 15 3 14,02 35

TYT Fen 20 7 4 5,60 28

Matematik-2 30 8 2 7,50 25 14,78 10,46 12,04

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,85 3,21 3,97

Matematik 40 10 2 9,50 24 19,63 13,66 16,01

Fizik 14 1 2 0,50 4 3,56 2,40 3,08

Kimya 13 2 1 1,75 13 5,01 3,23 3,80

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 5,10 3,22 3,77

Fen Bilimleri 40 6 7 4,25 11 13,68 8,85 10,65

Toplam: 286 74 31 66,33 23 108,92 93,40 108,17

Matematik  bA D  CB A   BA        Ba    C       B 

Cevap Anahtarı B DDAEDABCBCADECBABBECADCDBDBBCDCBDCBDEEBE

Fen Bilimleri  cBb           E c       B E E b ddDe   

Cevap Anahtarı B EDBCCBEDDEDBEACEBEBABAEEBBDEBEAAAECDDECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 1 50
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Enerji ve Hareket 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 2 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Kuantum Fiziğine Giriş 1 0 0 0
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Denetleyici ve Düzenleyici Sistem, Duyu Organları 1 0 0 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÜNLÜ 107  MA

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 12 21,00 53

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41

TYT Matematik 40 25 1 24,75 62

TYT Fen 20 2 0 2,00 10

Matematik-2 30 11 2 10,50 35 14,78 10,46 12,04

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,85 3,21 3,97

Matematik 40 16 2 15,50 39 19,63 13,66 16,01

Fizik 14 0 0 0,00 0 3,56 2,40 3,08

Kimya 13 1 0 1,00 8 5,01 3,23 3,80

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 5,10 3,22 3,77

Fen Bilimleri 40 1 0 1,00 3 13,68 8,85 10,65

Toplam: 286 77 18 72,50 25 108,92 93,40 108,17

Matematik DDAED  CBC    B         aDa C C  CB   BE

Cevap Anahtarı B DDAEDABCBCADECBABBECADCDBDBBCDCBDCBDEEBE

Fen Bilimleri                          B              

Cevap Anahtarı B EDBCCBEDDEDBEACEBEBABAEEBBDEBEAAAECDDECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 1 50
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Enerji ve Hareket 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 2 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Kuantum Fiziğine Giriş 1 0 0 0
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Denetleyici ve Düzenleyici Sistem, Duyu Organları 1 0 0 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA BOZDEMİR 110  MA

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 11 25,25 63

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 32 3 31,25 78

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 21 6 19,50 65 14,78 10,46 12,04

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,85 3,21 3,97

Matematik 40 30 7 28,25 71 19,63 13,66 16,01

Fizik 14 9 4 8,00 57 3,56 2,40 3,08

Kimya 13 11 1 10,75 83 5,01 3,23 3,80

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 5,10 3,22 3,77

Fen Bilimleri 40 28 8 26,00 65 13,68 8,85 10,65

Toplam: 286 151 35 142,25 50 108,92 93,40 108,17

Matematik AcDDDCDABbBCAbaCBAB EC DC cDBdCBEBDCBDcE

Cevap Anahtarı A AEDDDCDABCBCADECBABBECADCDBDBBCBEBDCBDEE

Fen Bilimleri EAcDBeC EDDEbeBDCEBEBAdAEE bDEBEAAcEe  E

Cevap Anahtarı A EAEDBCCBEDDEDBBDCEBEBABAEEBCDEBEAAAECDDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 1 50
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 2 2 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Kuantum Fiziğine Giriş 1 0 1 0
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Denetleyici ve Düzenleyici Sistem, Duyu Organları 1 0 1 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemleri 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN AKIN 76  MA

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 23 7 21,25 71 14,78 10,46 12,04

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,85 3,21 3,97

Matematik 40 32 8 30,00 75 19,63 13,66 16,01

Fizik 14 9 5 7,75 55 3,56 2,40 3,08

Kimya 13 9 4 8,00 62 5,01 3,23 3,80

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,10 3,22 3,77

Fen Bilimleri 40 26 14 22,50 56 13,68 8,85 10,65

Toplam: 286 158 38 148,50 52 108,92 93,40 108,17

Matematik AcDDcCDABCBCAcaCBABBECADaaBcBBCBEdDCBDEE

Cevap Anahtarı A AEDDDCDABCBCADECBABBECADCDBDBBCBEBDCBDEE

Fen Bilimleri aeEDBbCdEDDEaBBDbbBEBAceEEBeDEBEbAcbbDDE

Cevap Anahtarı A EAEDBCCBEDDEDBBDCEBEBABAEEBCDEBEAAAECDDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 2 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 1 50
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 2 2 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Kuantum Fiziğine Giriş 1 0 1 0
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Denetleyici ve Düzenleyici Sistem, Duyu Organları 1 0 1 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemleri 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN KAYAR 0  MA

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 6 25,50 64

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46

TYT Fen 20 7 5 5,75 29

Matematik-2 30 9 0 9,00 30 14,78 10,46 12,04

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,85 3,21 3,97

Matematik 40 9 0 9,00 23 19,63 13,66 16,01

Fizik 14 0 0 0,00 0 3,56 2,40 3,08

Kimya 13 2 1 1,75 13 5,01 3,23 3,80

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 5,10 3,22 3,77

Fen Bilimleri 40 8 5 6,75 17 13,68 8,85 10,65

Toplam: 286 82 21 76,75 27 108,92 93,40 108,17

Matematik DDAEDA CB    C                          

Cevap Anahtarı B DDAEDABCBCADECBABBECADCDBDBBCDCBDCBDEEBE

Fen Bilimleri                       E  BaEBEdAcEC   bb

Cevap Anahtarı B EDBCCBEDDEDBEACEBEBABAEEBBDEBEAAAECDDECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Enerji ve Hareket 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 2 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Kuantum Fiziğine Giriş 1 0 0 0
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Denetleyici ve Düzenleyici Sistem, Duyu Organları 1 0 1 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemleri 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE BİRGİN 134  MA

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 34 0 34,00 85

TYT Fen 20 18 1 17,75 89

Matematik-2 30 29 1 28,75 96 14,78 10,46 12,04

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,85 3,21 3,97

Matematik 40 38 2 37,50 94 19,63 13,66 16,01

Fizik 14 11 3 10,25 73 3,56 2,40 3,08

Kimya 13 10 2 9,50 73 5,01 3,23 3,80

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,10 3,22 3,77

Fen Bilimleri 40 30 8 28,00 70 13,68 8,85 10,65

Toplam: 286 168 22 162,50 57 108,92 93,40 108,17

Matematik AEDDDCDABCBCADECBABBECcDCDBDBBCBEdDCBDEE

Cevap Anahtarı A AEDDDCDABCBCADECBABBECADCDBDBBCBEBDCBDEE

Fen Bilimleri EecDBCCBEDDEDaBDCEBEBABcEd CDE EAAcECeDd

Cevap Anahtarı A EAEDBCCBEDDEDBBDCEBEBABAEEBCDEBEAAAECDDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 0 1 0
Enerji ve Hareket 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 2 2 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Kuantum Fiziğine Giriş 1 1 0 100
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 1 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Denetleyici ve Düzenleyici Sistem, Duyu Organları 1 1 0 100
Destek ve Hareket Sistemi 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE SEVİNÇ 136  MA

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 6 27 -0,75 -2

TYT Sosyal 20 1 12 -2,00 -10

TYT Matematik 40 5 24 -1,00 -3

TYT Fen 20 5 7 3,25 16

Matematik-2 30 15 1 14,75 49 14,78 10,46 12,04

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,85 3,21 3,97

Matematik 40 20 1 19,75 49 19,63 13,66 16,01

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 3,56 2,40 3,08

Kimya 13 5 2 4,50 35 5,01 3,23 3,80

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 5,10 3,22 3,77

Fen Bilimleri 40 7 5 5,75 14 13,68 8,85 10,65

Toplam: 286 44 76 25,00 9 108,92 93,40 108,17

Matematik AEDDDCDABCdCA   BA        B   CB  DCB   

Cevap Anahtarı A AEDDDCDABCBCADECBABBECADCDBDBBCBEBDCBDEE

Fen Bilimleri              dB CEBEc   c   eE b A      

Cevap Anahtarı A EAEDBCCBEDDEDBBDCEBEBABAEEBCDEBEAAAECDDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Enerji ve Hareket 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 2 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Kuantum Fiziğine Giriş 1 0 0 0
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Denetleyici ve Düzenleyici Sistem, Duyu Organları 1 0 0 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ENGİN 42  MA

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 4 28,00 70

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73

TYT Fen 20 17 2 16,50 83

Matematik-2 30 24 5 22,75 76 14,78 10,46 12,04

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,85 3,21 3,97

Matematik 40 32 7 30,25 76 19,63 13,66 16,01

Fizik 14 10 3 9,25 66 3,56 2,40 3,08

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,01 3,23 3,80

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,10 3,22 3,77

Fen Bilimleri 40 32 7 30,25 76 13,68 8,85 10,65

Toplam: 286 156 24 150,00 52 108,92 93,40 108,17

Matematik AdDDDCDAcbBCA aCBABBECADCDBDBceBEBbCBDEE

Cevap Anahtarı A AEDDDCDABCBCADECBABBECADCDBDBBCBEBDCBDEE

Fen Bilimleri Eec BCCBEDDEDaBDCEBEBAdAEEBeDEeEAAeECDDE

Cevap Anahtarı A EAEDBCCBEDDEDBBDCEBEBABAEEBCDEBEAAAECDDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 0 1 0
Enerji ve Hareket 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 2 2 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Kuantum Fiziğine Giriş 1 1 0 100
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Denetleyici ve Düzenleyici Sistem, Duyu Organları 1 0 1 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemleri 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SOLMAZ 151  MA

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54

TYT Fen 20 13 5 11,75 59

Matematik-2 30 13 6 11,50 38 14,78 10,46 12,04

Geometri 10 1 2 0,50 5 4,85 3,21 3,97

Matematik 40 14 8 12,00 30 19,63 13,66 16,01

Fizik 14 4 8 2,00 14 3,56 2,40 3,08

Kimya 13 4 2 3,50 27 5,01 3,23 3,80

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 5,10 3,22 3,77

Fen Bilimleri 40 10 11 7,25 18 13,68 8,85 10,65

Toplam: 286 110 38 100,50 35 108,92 93,40 108,17

Matematik AEDDbCDeB B  e  dABBEe    dD  deE       

Cevap Anahtarı A AEDDDCDABCBCADECBABBECADCDBDBBCBEBDCBDEE

Fen Bilimleri Eeccd a EbDEbcBDaEB e        E b A      

Cevap Anahtarı A EAEDBCCBEDDEDBBDCEBEBABAEEBCDEBEAAAECDDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 2 0 2 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 1 50
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 0 1 0
Enerji ve Hareket 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 2 1 1 50
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Kuantum Fiziğine Giriş 1 0 1 0
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Denetleyici ve Düzenleyici Sistem, Duyu Organları 1 0 0 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE YAŞAR 24  MB

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 7 19,25 48

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1

TYT Fen 20 1 1 0,75 4

Türkçe 6 3 2 2,50 42 4,08 1,51 1,35

Edebiyat 18 5 4 4,00 22 7,04 2,82 2,18

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 2,46 1,08 1,04

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 2,92 1,28 1,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 7 12,25 31 16,50 6,68 5,67

Tarih-2 11 1 2 0,50 5 0,96 0,71 0,52

Coğrafya-2 11 5 2 4,50 41 3,92 1,53 0,92

Felsefe 6 2 0 2,00 33 1,42 0,63 0,29

Felsefe Grubu 6 3 0 3,00 50 1,58 0,63 0,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 1,42 0,59 0,36

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 -0,04 -0,01 0,01

Sosyal-2 46 14 4 13,00 28 9,25 4,07 2,51

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,00 2,40 3,08

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 3,23 3,80

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 0,00 3,22 3,77

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 0,00 8,85 10,65

Toplam: 286 60 24 54,00 19 68,76 93,40 108,17

Edebiyat-Sosyal-1 daBE Dcb  C Bc  D  c  DA   D C Bd  CCD  

Cevap Anahtarı B ECBEEDBADCCCBAECDABECCDAACBDACEBBCBCCDCC

Sosyal-2  ac      C ADe E   DcD  EB   AC  D  BCE       

Cevap Anahtarı B EBEDAAEABCAADBBEABEDDDCAEBCADACEBDCDBCEAAABEBD

Fen Bilimleri                              b          

Cevap Anahtarı B EDBCCBEDDEDBEACEBEBABAEEBBDEBEAAAECDDECD
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Masal ve Özellikleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 1 50
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 2 1 0 50
Saf (Öz) Şiir - Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Modernist Hikâye 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı 1 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 2 1 0 50
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 2 2 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Orta Çağ'da Dünya 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 2 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 2 1 1 50
Beşerî Sistemler 2 1 0 50
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 2 1 0 50
Çevre ve Toplum 2 1 0 50
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Kurumlar 2 2 0 100
Toplumsal Değişme ve Gelişme 1 0 0 0
Sembolik Mantık 1 0 0 0
Klasik Mantık 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Toplum ve Kültür 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Klasik Mantık 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Enerji ve Hareket 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 2 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Kuantum Fiziğine Giriş 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TEPE 0  MB

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 8 18,00 45

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23

TYT Matematik 40 9 0 9,00 23

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 2 1 1,75 29 4,08 1,51 1,35

Edebiyat 18 3 0 3,00 17 7,04 2,82 2,18

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,46 1,08 1,04

Coğrafya-1 6 0 3 -0,75 -13 2,92 1,28 1,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 4 4,00 10 16,50 6,68 5,67

Tarih-2 11 2 1 1,75 16 0,96 0,71 0,52

Coğrafya-2 11 5 1 4,75 43 3,92 1,53 0,92

Felsefe 6 1 0 1,00 17 1,42 0,63 0,29

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 1,58 0,63 0,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,42 0,59 0,36

Felsefe (Seçmeli) 6 0 1 -0,25 -4 -0,04 -0,01 0,01

Sosyal-2 46 9 3 8,25 18 9,25 4,07 2,51

Matematik-2 30 2 0 2,00 7 3,67 10,46 12,04

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,67 3,21 3,97

Matematik 40 2 0 2,00 5 4,33 13,66 16,01

Toplam: 286 50 17 45,75 16 68,76 93,40 108,17

Edebiyat-Sosyal-1 E Bc   A              DA             ced

Cevap Anahtarı B ECBEEDBADCCCBAECDABECCDAACBDACEBBCBCCDCC

Sosyal-2   c      CAAD dE  ED      C     B          b  

Cevap Anahtarı B EBEDAAEABCAADBBEABEDDDCAEBCADACEBDCDBCEAAABEBD

Matematik  DA                                     

Cevap Anahtarı B DDAEDABCBCADECBABBECADCDBDBBCDCBDCBDEEBE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 0 0 0
Edebî Sanatlar 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Masal ve Özellikleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 2 0 0 0
Saf (Öz) Şiir - Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Modernist Hikâye 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı 1 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 2 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 2 0 0 0
Çevre ve Toplum 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Orta Çağ'da Dünya 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 2 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 2 1 0 50
Beşerî Sistemler 2 1 1 50
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 2 1 0 50
Çevre ve Toplum 2 1 0 50
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 1 0 100
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Kurumlar 2 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Gelişme 1 0 0 0
Sembolik Mantık 1 1 0 100
Klasik Mantık 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Toplum ve Kültür 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Klasik Mantık 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRA ERDAL 78  MB

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 9 26,75 67

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,08 1,51 1,35

Edebiyat 18 15 1 14,75 82 7,04 2,82 2,18

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 2,46 1,08 1,04

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,92 1,28 1,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 6 29,50 74 16,50 6,68 5,67

Matematik-2 30 13 4 12,00 40 3,67 10,46 12,04

Geometri 10 4 0 4,00 40 0,67 3,21 3,97

Matematik 40 17 4 16,00 40 4,33 13,66 16,01

Toplam: 286 112 26 105,50 37 68,76 93,40 108,17

Edebiyat-Sosyal-1 ECBEEDBADCC BcECDA ECCDAeaBDAC ecCBCCDbC

Cevap Anahtarı B ECBEEDBADCCCBAECDABECCDAACBDACEBBCBCCDCC

Matematik  DAdD   BbA  CBAB EC    dc BC C   B   BE

Cevap Anahtarı B DDAEDABCBCADECBABBECADCDBDBBCDCBDCBDEEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Masal ve Özellikleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 1 50
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 2 2 0 100
Saf (Öz) Şiir - Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Modernist Hikâye 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 2 1 0 50
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 2 2 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 2 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NERGİS 2  MB

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 11 21,41 54

TYT Sosyal 20 12 3 11,55 58

TYT Matematik 40 15 3 14,02 35

TYT Fen 20 7 4 5,60 28

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,08 1,51 1,35

Edebiyat 18 16 1 15,75 88 7,04 2,82 2,18

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 2,46 1,08 1,04

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 2,92 1,28 1,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 6 28,50 71 16,50 6,68 5,67

Matematik-2 30 7 4 6,00 20 3,67 10,46 12,04

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,67 3,21 3,97

Matematik 40 7 4 6,00 15 4,33 13,66 16,01

Toplam: 286 95 32 87,08 30 68,76 93,40 108,17

Edebiyat-Sosyal-1 BEEaDAEDBA CCCBcECDABECCBCAacD  cB CBaCD

Cevap Anahtarı A BEECDAEDBADCCCBAECDABECCBCACBDACEBCCBCCD

Matematik A  bDCD   B     BA   d    d  e          

Cevap Anahtarı A AEDDDCDABCBCADECBABBECADCDBDBBCBEBDCBDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Masal ve Özellikleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 1 50
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 2 2 0 100
Saf (Öz) Şiir - Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Modernist Hikâye 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı 1 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 2 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 2 1 1 50
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA ÇETİN 121  MB

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,00 50

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48

TYT Matematik 40 7 0 7,00 18

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,08 1,51 1,35

Edebiyat 18 2 2 1,50 8 7,04 2,82 2,18

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 2,46 1,08 1,04

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 2,92 1,28 1,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 4 10,00 25 16,50 6,68 5,67

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 0,96 0,71 0,52

Coğrafya-2 11 7 0 7,00 64 3,92 1,53 0,92

Felsefe 6 3 0 3,00 50 1,42 0,63 0,29

Felsefe Grubu 6 4 0 4,00 67 1,58 0,63 0,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 1,42 0,59 0,36

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 -0,04 -0,01 0,01

Sosyal-2 46 19 0 19,00 41 9,25 4,07 2,51

Matematik-2 30 2 0 2,00 7 3,67 10,46 12,04

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,67 3,21 3,97

Matematik 40 2 0 2,00 5 4,33 13,66 16,01

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,00 2,40 3,08

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 3,23 3,80

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 0,00 3,22 3,77

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 0,00 8,85 10,65

Toplam: 286 72 19 67,25 24 68,76 93,40 108,17

Edebiyat-Sosyal-1 BEEaDA D         e   c C   C  d   C   CD

Cevap Anahtarı A BEECDAEDBADCCCBAECDABECCBCACBDACEBCCBCCD

Sosyal-2 C           DAD BE  EDAE   BACD  EE  DBC      

Cevap Anahtarı A CAEBEDAAEABDDADBBEABEDAECCABACDBDEEACDBCDBAABE

Matematik A     D                                 

Cevap Anahtarı A AEDDDCDABCBCADECBABBECADCDBDBBCBEBDCBDEE

Fen Bilimleri                                b        

Cevap Anahtarı A EAEDBCCBEDDEDBBDCEBEBABAEEBCDEBEAAAECDDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Masal ve Özellikleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 2 0 0 0
Saf (Öz) Şiir - Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Modernist Hikâye 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı 1 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Milli Mücadele 2 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 2 1 0 50
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Orta Çağ'da Dünya 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 2 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 2 1 0 50
Beşerî Sistemler 2 2 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 2 1 0 50
Çevre ve Toplum 2 1 0 50
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Kurumlar 2 2 0 100
Toplumsal Değişme ve Gelişme 1 1 0 100
Sembolik Mantık 1 0 0 0
Klasik Mantık 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Toplum ve Kültür 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Klasik Mantık 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVİM BAHADIR 0  MB

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 17 19 12,25 31

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,08 1,51 1,35

Edebiyat 18 4 3 3,25 18 7,04 2,82 2,18

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 2,46 1,08 1,04

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 2,92 1,28 1,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 9 14,75 37 16,50 6,68 5,67

Tarih-2 11 3 2 2,50 23 0,96 0,71 0,52

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 3,92 1,53 0,92

Felsefe 6 3 2 2,50 42 1,42 0,63 0,29

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 1,58 0,63 0,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 1,42 0,59 0,36

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 -0,04 -0,01 0,01

Sosyal-2 46 18 11 15,25 33 9,25 4,07 2,51

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,00 2,40 3,08

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 3,23 3,80

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 0,00 3,22 3,77

Fen Bilimleri 40 1 2 0,50 1 0,00 8,85 10,65

Toplam: 286 65 48 53,00 19 68,76 93,40 108,17

Edebiyat-Sosyal-1 BEEaDA  d   C  AcCD e   BC d cAeaBCC CbD

Cevap Anahtarı A BEECDAEDBADCCCBAECDABECCBCACBDACEBCCBCCD

Sosyal-2 CAa    Ac  cDADaBEABdDAEe bBAec D E  aBe      

Cevap Anahtarı A CAEBEDAAEABDDADBBEABEDAECCABACDBDEEACDBCDBAABE

Fen Bilimleri                            e E b        

Cevap Anahtarı A EAEDBCCBEDDEDBBDCEBEBABAEEBCDEBEAAAECDDE
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Masal ve Özellikleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 0 50
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 2 1 0 50
Saf (Öz) Şiir - Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 1 0
Modernist Hikâye 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı 1 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 2 0 2 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 2 1 1 50
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Orta Çağ'da Dünya 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 2 0 1 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 2 1 1 50
Beşerî Sistemler 2 2 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 2 2 0 100
Çevre ve Toplum 2 2 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 1 0
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Kurumlar 2 1 1 50
Toplumsal Değişme ve Gelişme 1 0 1 0
Sembolik Mantık 1 0 0 0
Klasik Mantık 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Toplum ve Kültür 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Klasik Mantık 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Enerji ve Hareket 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 2 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Kuantum Fiziğine Giriş 1 0 0 0
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİRHAN ÖZER 12345 12A

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 8 18,00 45

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23

TYT Matematik 40 9 0 9,00 23

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Matematik-2 30 5 2 4,50 15 10,75 10,46 12,04

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,62 3,21 3,97

Matematik 40 5 3 4,25 11 13,38 13,66 16,01

Fizik 14 2 4 1,00 7 3,50 2,40 3,08

Kimya 13 1 1 0,75 6 4,12 3,23 3,80

Biyoloji 13 1 7 -0,75 -6 2,25 3,22 3,77

Fen Bilimleri 40 4 12 1,00 3 9,88 8,85 10,65

Toplam: 286 43 25 36,75 13 65,29 93,40 108,17

Matematik DDA D      c       a     D    e         

Cevap Anahtarı B DDAEDABCBCADECBABBECADCDBDBBCDCBDCBDEEBE

Fen Bilimleri E  d   Deb   d      c    B E beb ba   ee

Cevap Anahtarı B EDBCCBEDDEDBEACEBEBABAEEBBDEBEAAAECDDECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 0 0
Tork 1 0 1 0
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 2 1 1 50
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Kuantum Fiziğine Giriş 1 0 0 0
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Denetleyici ve Düzenleyici Sistem, Duyu Organları 1 0 1 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
E EMİR ÇIĞRIL 810 12A

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 11 21,41 54

TYT Sosyal 20 12 3 11,55 58

TYT Matematik 40 15 3 14,02 35

TYT Fen 20 7 4 5,60 28

Matematik-2 30 18 4 17,00 57 10,75 10,46 12,04

Geometri 10 6 2 5,50 55 2,62 3,21 3,97

Matematik 40 24 6 22,50 56 13,38 13,66 16,01

Fizik 14 7 4 6,00 43 3,50 2,40 3,08

Kimya 13 8 2 7,50 58 4,12 3,23 3,80

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 2,25 3,22 3,77

Fen Bilimleri 40 21 9 18,75 47 9,88 8,85 10,65

Toplam: 286 103 37 93,83 33 65,29 93,40 108,17

Matematik DDA DcBaBCA a cAB EC    BDBBCDa DCB cEBE

Cevap Anahtarı B DDAEDABCBCADECBABBECADCDBDBBCDCBDCBDEEBE

Fen Bilimleri EcBeC EDD  BabCEBEc dAE  BDEaE A bCD  bD

Cevap Anahtarı B EDBCCBEDDEDBEACEBEBABAEEBBDEBEAAAECDDECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Parabol Grafiği Çizme 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 2 2 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Kuantum Fiziğine Giriş 1 0 0 0
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH-pOH Kavramları 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Denetleyici ve Düzenleyici Sistem, Duyu Organları 1 0 1 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Dolaşım Sistemleri 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 1 0 100
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ALAGÖZ 1905 12B

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 11 21,41 54

TYT Sosyal 20 12 3 11,55 58

TYT Matematik 40 15 3 14,02 35

TYT Fen 20 7 4 5,60 28

Türkçe 6 3 1 2,75 46 2,75 1,51 1,35

Edebiyat 18 7 0 7,00 39 7,00 2,82 2,18

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 0,75 1,08 1,04

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,75 1,28 1,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 7 15,25 38 15,25 6,68 5,67

Tarih-2 11 1 1 0,75 7 0,75 0,71 0,52

Coğrafya-2 11 5 1 4,75 43 4,75 1,53 0,92

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,63 0,29

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,63 0,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 0,59 0,36

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,01

Sosyal-2 46 6 2 5,50 12 5,50 4,07 2,51

Matematik-2 30 2 1 1,75 6 1,75 10,46 12,04

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 -0,50 3,21 3,97

Matematik 40 2 3 1,25 3 1,25 13,66 16,01

Toplam: 286 83 34 74,58 26 74,58 93,40 108,17

Edebiyat-Sosyal-1 EdBE  B     B   DA E C A d DeCddd BCCDbC

Cevap Anahtarı B ECBEEDBADCCCBAECDABECCDAACBDACEBBCBCCDCC

Sosyal-2     A   e    c EA ED D                        

Cevap Anahtarı B EBEDAAEABCAADBBEABEDDDCAEBCADACEBDCDBCEAAABEBD

Matematik  D            B    b          e b       

Cevap Anahtarı B DDAEDABCBCADECBABBECADCDBDBBCDCBDCBDEEBE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 0 0 0
Edebî Sanatlar 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Masal ve Özellikleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 0 50
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 2 1 0 50
Saf (Öz) Şiir - Yedi Meşaleciler 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Modernist Hikâye 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı 1 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Milli Mücadele 2 1 1 50
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 2 2 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Orta Çağ'da Dünya 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 2 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 2 0 1 0
Beşerî Sistemler 2 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 2 2 0 100
Çevre ve Toplum 2 1 0 50
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 0 0 0
Öğrenme, Bellek, Düşünme 1 0 0 0
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Kurumlar 2 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Gelişme 1 0 0 0
Sembolik Mantık 1 0 0 0
Klasik Mantık 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Toplum ve Kültür 1 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Klasik Mantık 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İCLAL 94 12S

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 11 21,41 54

TYT Sosyal 20 12 3 11,55 58

TYT Matematik 40 15 3 14,02 35

TYT Fen 20 7 4 5,60 28

Türkçe 6 0 1 -0,25 -4 -0,25 1,51 1,35

Edebiyat 18 1 1 0,75 4 0,75 2,82 2,18

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 -0,25 1,08 1,04

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,00 1,28 1,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 3 0,25 1 0,25 6,68 5,67

Matematik-2 30 3 6 1,50 5 1,50 10,46 12,04

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,25 3,21 3,97

Matematik 40 3 7 1,25 3 1,25 13,66 16,01

Fizik 14 2 3 1,25 9 1,25 2,40 3,08

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 -0,25 3,23 3,80

Biyoloji 13 0 3 -0,75 -6 -0,75 3,22 3,77

Fen Bilimleri 40 2 7 0,25 1 0,25 8,85 10,65

Toplam: 286 64 39 54,33 19 54,33 93,40 108,17

Edebiyat-Sosyal-1    c   b             C         c        

Cevap Anahtarı B ECBEEDBADCCCBAECDABECCDAACBDACEBBCBCCDCC

Matematik  bA  c  B     d    a    dD c  e         

Cevap Anahtarı B DDAEDABCBCADECBABBECADCDBDBBCDCBDCBDEEBE

Fen Bilimleri E a    D d   c           d c d  c       

Cevap Anahtarı B EDBCCBEDDEDBEACEBEBABAEEBBDEBEAAAECDDECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 0 0 0
Edebî Sanatlar 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Masal ve Özellikleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 2 0 0 0
Saf (Öz) Şiir - Yedi Meşaleciler 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Modernist Hikâye 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı 1 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 2 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 2 0 0 0
Çevre ve Toplum 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 1 50
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Parabol Grafiği Çizme 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 1 50
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 0 0
Tork 1 0 1 0
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 2 1 0 50
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Kuantum Fiziğine Giriş 1 0 0 0
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
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