
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT 71 71 243 6835

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,1 10,0 23,64 13,1 3,1 12,35 18,6 3,4 17,69 8,0 4,3 6,93 65,8 20,8 60,61 322,260

Okul Ortalaması 24,2 11,3 21,40 12,4 3,2 11,55 14,8 3,2 14,02 6,6 4,1 5,61 58,0 21,8 52,58 295,760

KATILIMLAR

1 134 SUDE B İRGİN  MA 33 7 31,25 15 4 14,00 34 0 34,00 18 1 17,75 100 12 97,00 432,294 1 1 1 1 368

2 91 KEREMCAN CANDAN  MA 33 7 31,25 17 3 16,25 34 6 32,50 17 3 16,25 101 19 96,25 429,792 2 2 2 2 406

3 76 REYYAN AKIN  MA 32 8 30,00 19 1 18,75 33 3 32,25 16 4 15,00 100 16 96,00 428,831 3 3 3 3 427

4 54 KEVSER KARTAL  MA 32 7 30,25 16 3 15,25 35 3 34,25 14 6 12,50 97 19 92,25 417,260 4 4 4 5 668

5 20088 HAYRUNNİSA  MA 29 9 26,75 18 0 18,00 33 4 32,00 16 3 15,25 96 16 92,00 417,232 5 5 5 6 669

6 42 SÜMEYYE ENGİN  MA 29 4 28,00 16 1 15,75 30 3 29,25 17 2 16,50 92 10 89,50 410,150 6 6 6 7 847

7 110 RABİA BOZDEMİR  MA 28 11 25,25 17 2 16,50 32 3 31,25 16 4 15,00 93 20 88,00 405,483 7 7 7 8 974

8 28 DİLARA DAĞISTANLI  MA 33 7 31,25 16 3 15,25 34 5 32,75 11 9 8,75 94 24 88,00 403,975 8 8 8 10 1015

9 653 MEHLİKA  MA 34 6 32,50 16 2 15,50 27 3 26,25 14 5 12,75 91 16 87,00 401,922 9 9 9 11 1072

10 156 ZEYNEP YILMAZ  MA 31 9 28,75 15 4 14,00 31 0 31,00 14 5 12,75 91 18 86,50 400,506 10 10 10 12 1107

11 64 GÖKÇEN MAVİ  MA 29 11 26,25 15 4 14,00 35 2 34,50 13 7 11,25 92 24 86,00 398,752 11 11 11 13 1162

12 124 SB  M 27 13 23,75 15 5 13,75 33 5 31,75 15 5 13,75 90 28 83,00 390,572 1 12 12 14 1400

13 151 ZEYNEP SOLMAZ  MA 32 8 30,00 18 1 17,75 23 5 21,75 13 5 11,75 86 19 81,25 384,946 12 13 13 15 1571

14 0 ÖMER MEYDE  MA 25 12 22,00 17 2 16,50 31 4 30,00 11 7 9,25 84 25 77,75 374,272 13 14 14 16 1901

15 99 MÜNTEHA ASA  MA 24 14 20,50 14 2 13,50 27 1 26,75 13 7 11,25 78 24 72,00 357,888 14 15 15 18 2441

16 84 IRMAK  MA 37 3 36,25 17 1 16,75 10 0 10,00 8 0 8,00 72 4 71,00 354,007 15 16 16 19 2586

17 81 SILA TÜRKYILMAZ  MA 30 8 28,00 13 2 12,50 24 0 24,00 8 6 6,50 75 16 71,00 353,765 16 17 17 20 2593

18 141 ŞENNUR  MA 31 6 29,50 15 0 15,00 17 2 16,50 10 4 9,00 73 12 70,00 351,399 17 18 18 21 2673

19 53 FATMA G  MA 24 16 20,00 14 3 13,25 24 4 23,00 13 4 12,00 75 27 68,25 347,090 18 19 19 22 2811

20 33 ECENAZ ERÖZ  MB 37 2 36,50 16 2 15,50 18 3 17,25 71 7 69,25 347,087 1 20 20 23 2812

21 8 AHSEN  MA 29 11 26,25 16 0 16,00 18 2 17,50 10 8 8,00 73 21 67,75 344,661 19 21 21 25 2889

22 130 SEVGİ S  MA 30 9 27,75 15 2 14,50 18 0 18,00 8 5 6,75 71 16 67,00 342,146 20 22 22 26 2970

23 0 SENA UYGUN  MA 31 9 28,75 15 2 14,50 20 4 19,00 7 10 4,50 73 25 66,75 340,896 21 23 23 28 3011

24 0 RABİA  MA 20 15 16,25 14 2 13,50 28 5 26,75 9 1 8,75 71 23 65,25 337,656 22 24 24 29 3114

25 61580 ALPEREN ÇAKIR  MA 30 6 28,50 17 0 17,00 8 0 8,00 11 5 9,75 66 11 63,25 331,859 23 25 25 32 3305

26 149 YUNUS EMRE KUTLU  MA 25 14 21,50 14 5 12,75 21 2 20,50 9 8 7,00 69 29 61,75 326,930 24 26 26 35 3480

27 0 REYYAN KAYAR  MA 27 6 25,50 12 2 11,50 19 3 18,25 7 5 5,75 65 16 61,00 324,375 25 27 27 36 3554

28 78 HAYRA ERDAL  MB 29 9 26,75 13 4 12,00 22 3 21,25 64 16 60,00 320,153 2 28 28 40 3704

29 66474 EMİRHAN İNANÇ  MA 26 11 23,25 12 5 10,75 17 5 15,75 9 5 7,75 64 26 57,50 314,611 26 29 29 44 3870

30 74 KÜBRA KAMER  MB 24 13 20,75 18 2 17,50 18 4 17,00 3 3 2,25 63 22 57,50 313,505 3 30 30 45 3901

31 19030 ATTAR  MA 25 11 22,25 13 2 12,50 13 3 12,25 9 1 8,75 60 17 55,75 309,751 27 31 31 48 4023

32 0 A EMİR   26 5 24,75 14 3 13,25 13 1 12,75 6 3 5,25 59 12 56,00 309,669 1 32 32 49 4024

33 107 ÖMER ÜNLÜ  MA 24 12 21,00 9 3 8,25 25 1 24,75 2 0 2,00 60 16 56,00 308,952 28 33 33 50 4044

34 0 FATMANUR AYVA  MA 29 11 26,25 18 2 17,50 12 6 10,50 3 5 1,75 62 24 56,00 308,912 29 34 34 51 4045

35 0 S   26 14 22,50 10 6 8,50 23 2 22,50 3 7 1,25 62 29 54,75 305,106 2 35 35 55 4149

36 129 SEVGİ B* TAŞ  MA 26 14 22,50 12 3 11,25 9 2 8,50 12 7 10,25 59 26 52,50 300,559 30 36 36 61 4278

37 0 SEHER KAYA  MA 27 10 24,50 10 0 10,00 13 5 11,75 7 5 5,75 57 20 52,00 298,046 31 37 37 64 4362

38 12 SS  MB 27 11 24,25 15 2 14,50 13 5 11,75 55 18 50,50 292,432 4 38 38 69 4503

39 21 BEYZA CENGİZ  MA 21 13 17,75 11 4 10,00 12 5 10,75 11 6 9,50 55 28 48,00 287,294 32 39 39 75 4665

40 86 İKRA TINMAZ  MA 25 14 21,50 10 7 8,25 9 0 9,00 11 7 9,25 55 28 48,00 287,155 33 40 40 76 4669

41 37 ELİF NİSA ARAN  MA 23 15 19,25 16 3 15,25 9 1 8,75 6 8 4,00 54 27 47,25 283,909 34 41 41 83 4766

42 142 NURRR  M 30 7 28,25 16 3 15,25 3 4 2,00 2 4 1,00 51 18 46,50 280,893 2 42 42 87 4843

43 0 SENA DÜZGÜN  MB 26 11 23,25 14 4 13,00 10 5 8,75 2 5 0,75 52 25 45,75 278,703 5 43 43 92 4903

44 0 NESLİ  MA 18 16 14,00 10 2 9,50 15 7 13,25 8 5 6,75 51 30 43,50 273,575 35 44 44 99 5046

45 0 KAAN  MA 22 15 18,25 14 4 13,00 6 1 5,75 7 5 5,75 49 25 42,75 271,125 36 45 45 101 5110

46 140 SÜMEYYE  M 27 13 23,75 15 5 13,75 9 12 6,00 0 5 -1,25 51 35 42,25 268,019 3 46 46 110 5209

47 155 YILDIZ             O   21 18 16,50 12 5 10,75 14 3 13,25 47 26 40,50 263,267 3 47 47 115 5314

48 0 ELİF YÜKSEK  MB 26 14 22,50 15 5 13,75 5 3 4,25 0 1 -0,25 46 23 40,25 262,412 6 48 48 118 5338
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT 71 71 243 6835

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,1 10,0 23,64 13,1 3,1 12,35 18,6 3,4 17,69 8,0 4,3 6,93 65,8 20,8 60,61 322,260

Okul Ortalaması 24,2 11,3 21,40 12,4 3,2 11,55 14,8 3,2 14,02 6,6 4,1 5,61 58,0 21,8 52,58 295,760

KATILIMLAR

49 10637 B ARDA ÇETİN  MB 22 16 18,00 13 5 11,75 11 8 9,00 1 3 0,25 47 32 39,00 258,920 7 49 49 127 5426

50 0 GAMZE   21 16 17,00 11 6 9,50 7 6 5,50 8 6 6,50 47 34 38,50 258,841 4 50 50 128 5431

51 59 FATMANUR CYZ  MA 20 19 15,25 11 4 10,00 8 2 7,50 7 8 5,00 46 33 37,75 256,348 37 51 51 133 5511

52 0 NNUR Y   26 9 23,75 11 5 9,75 3 1 2,75 4 11 1,25 44 26 37,50 254,634 5 52 52 136 5550

53 121 RÜMEYSA ÇETİN  MB 23 12 20,00 10 2 9,50 7 0 7,00 40 14 36,50 251,491 8 53 53 143 5628

54 12345 ELİF TEPE  MB 20 8 18,00 5 2 4,50 9 0 9,00 34 10 31,50 236,842 9 54 54 166 5942

55 20107 EMİN  M 17 17 12,75 9 7 7,25 6 5 4,75 7 8 5,00 39 37 29,75 232,956 4 55 55 170 6010

56 24 BUSE YAŞAR  MB 21 7 19,25 10 3 9,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 32 12 29,00 229,727 10 56 56 178 6061

57 0 BUSE AŞCI  MA 17 12 14,00 5 2 4,50 8 7 6,25 5 9 2,75 35 30 27,50 225,820 38 57 57 186 6135

58 61 FEYZA GÜNGÖR  M 19 14 15,50 11 6 9,50 2 0 2,00 32 20 27,00 224,221 5 58 58 187 6153

59 0 FATMA ELİBOL  MB 18 12 15,00 9 3 8,25 2 1 1,75 2 5 0,75 31 21 25,75 220,281 11 59 59 192 6214

60 122 SEHER A  MB 16 18 11,50 12 5 10,75 3 1 2,75 1 3 0,25 32 27 25,25 218,794 12 60 60 193 6234

61 0 REYYAN  KARA   17 16 13,00 9 4 8,00 5 7 3,25 31 27 24,25 215,757 6 61 61 197 6276

62 82 HİLAL YAVUZ  MB 19 13 15,75 8 2 7,50 27 15 23,25 212,779 13 62 62 202 6319

63 27 CEMRE MEMİŞ   22 9 19,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 26 11 23,25 212,570 7 63 63 203 6321

64 0 SEVİM BAHADIR  MB 17 19 12,25 12 7 10,25 29 26 22,50 210,675 14 64 64 206 6342

65 0 AB  M 14 20 9,00 6 8 4,00 5 5 3,75 6 5 4,75 31 38 21,50 208,792 6 65 65 210 6359

66 11 AYLİN AÇAR  MB 19 16 15,00 7 5 5,75 26 21 20,75 205,458 15 66 66 211 6394

67 126 SENA GÜLSEREN  MB 16 7 14,25 8 3 7,25 0 2 -0,50 1 7 -0,75 25 19 20,25 203,858 16 67 67 213 6412

68 154 ZEYNEP YILDIRIM  MB 11 14 7,50 9 4 8,00 3 7 1,25 1 0 1,00 24 25 17,75 197,058 17 68 68 221 6483

69 0 İSMET YAŞAR   9 4 8,00 1 0 1,00 1 6 -0,50 11 10 8,50 169,575 8 69 69 228 6661

70 136 SUDE SEVİNÇ  MA 6 27 -0,75 1 12 -2,00 5 24 -1,00 5 7 3,25 17 70 -0,50

71 40 AFRA  MA 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT 71 71 243 6835

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,1 10,0 23,64 13,1 3,1 12,35 18,6 3,4 17,69 8,0 4,3 6,93 65,8 20,8 60,61 322,260

Okul Ortalaması 24,2 11,3 21,40 12,4 3,2 11,55 14,8 3,2 14,02 6,6 4,1 5,61 58,0 21,8 52,58 295,760

KATILIMLAR

1 134 SUDE B İRGİN  MA 33 7 31,25 15 4 14,00 34 0 34,00 18 1 17,75 100 12 97,00 432,294 1 1 1 1 368

2 91 KEREMCAN CANDAN  MA 33 7 31,25 17 3 16,25 34 6 32,50 17 3 16,25 101 19 96,25 429,792 2 2 2 2 406

3 76 REYYAN AKIN  MA 32 8 30,00 19 1 18,75 33 3 32,25 16 4 15,00 100 16 96,00 428,831 3 3 3 3 427

4 54 KEVSER KARTAL  MA 32 7 30,25 16 3 15,25 35 3 34,25 14 6 12,50 97 19 92,25 417,260 4 4 4 5 668

5 20088 HAYRUNNİSA  MA 29 9 26,75 18 0 18,00 33 4 32,00 16 3 15,25 96 16 92,00 417,232 5 5 5 6 669

6 42 SÜMEYYE ENGİN  MA 29 4 28,00 16 1 15,75 30 3 29,25 17 2 16,50 92 10 89,50 410,150 6 6 6 7 847

7 110 RABİA BOZDEMİR  MA 28 11 25,25 17 2 16,50 32 3 31,25 16 4 15,00 93 20 88,00 405,483 7 7 7 8 974

8 28 DİLARA DAĞISTANLI  MA 33 7 31,25 16 3 15,25 34 5 32,75 11 9 8,75 94 24 88,00 403,975 8 8 8 10 1015

9 653 MEHLİKA  MA 34 6 32,50 16 2 15,50 27 3 26,25 14 5 12,75 91 16 87,00 401,922 9 9 9 11 1072

10 156 ZEYNEP YILMAZ  MA 31 9 28,75 15 4 14,00 31 0 31,00 14 5 12,75 91 18 86,50 400,506 10 10 10 12 1107

11 64 GÖKÇEN MAVİ  MA 29 11 26,25 15 4 14,00 35 2 34,50 13 7 11,25 92 24 86,00 398,752 11 11 11 13 1162

12 124 SB  M 27 13 23,75 15 5 13,75 33 5 31,75 15 5 13,75 90 28 83,00 390,572 1 12 12 14 1400

13 151 ZEYNEP SOLMAZ  MA 32 8 30,00 18 1 17,75 23 5 21,75 13 5 11,75 86 19 81,25 384,946 12 13 13 15 1571

14 0 ÖMER MEYDE  MA 25 12 22,00 17 2 16,50 31 4 30,00 11 7 9,25 84 25 77,75 374,272 13 14 14 16 1901

15 99 MÜNTEHA ASA  MA 24 14 20,50 14 2 13,50 27 1 26,75 13 7 11,25 78 24 72,00 357,888 14 15 15 18 2441

16 84 IRMAK  MA 37 3 36,25 17 1 16,75 10 0 10,00 8 0 8,00 72 4 71,00 354,007 15 16 16 19 2586

17 81 SILA TÜRKYILMAZ  MA 30 8 28,00 13 2 12,50 24 0 24,00 8 6 6,50 75 16 71,00 353,765 16 17 17 20 2593

18 141 ŞENNUR  MA 31 6 29,50 15 0 15,00 17 2 16,50 10 4 9,00 73 12 70,00 351,399 17 18 18 21 2673

19 53 FATMA G  MA 24 16 20,00 14 3 13,25 24 4 23,00 13 4 12,00 75 27 68,25 347,090 18 19 19 22 2811

20 33 ECENAZ ERÖZ  MB 37 2 36,50 16 2 15,50 18 3 17,25 71 7 69,25 347,087 1 20 20 23 2812

21 8 AHSEN  MA 29 11 26,25 16 0 16,00 18 2 17,50 10 8 8,00 73 21 67,75 344,661 19 21 21 25 2889

22 130 SEVGİ S  MA 30 9 27,75 15 2 14,50 18 0 18,00 8 5 6,75 71 16 67,00 342,146 20 22 22 26 2970

23 0 SENA UYGUN  MA 31 9 28,75 15 2 14,50 20 4 19,00 7 10 4,50 73 25 66,75 340,896 21 23 23 28 3011

24 0 RABİA  MA 20 15 16,25 14 2 13,50 28 5 26,75 9 1 8,75 71 23 65,25 337,656 22 24 24 29 3114

25 61580 ALPEREN ÇAKIR  MA 30 6 28,50 17 0 17,00 8 0 8,00 11 5 9,75 66 11 63,25 331,859 23 25 25 32 3305

26 149 YUNUS EMRE KUTLU  MA 25 14 21,50 14 5 12,75 21 2 20,50 9 8 7,00 69 29 61,75 326,930 24 26 26 35 3480

27 0 REYYAN KAYAR  MA 27 6 25,50 12 2 11,50 19 3 18,25 7 5 5,75 65 16 61,00 324,375 25 27 27 36 3554

28 78 HAYRA ERDAL  MB 29 9 26,75 13 4 12,00 22 3 21,25 64 16 60,00 320,153 2 28 28 40 3704

29 66474 EMİRHAN İNANÇ  MA 26 11 23,25 12 5 10,75 17 5 15,75 9 5 7,75 64 26 57,50 314,611 26 29 29 44 3870

30 74 KÜBRA KAMER  MB 24 13 20,75 18 2 17,50 18 4 17,00 3 3 2,25 63 22 57,50 313,505 3 30 30 45 3901

31 19030 ATTAR  MA 25 11 22,25 13 2 12,50 13 3 12,25 9 1 8,75 60 17 55,75 309,751 27 31 31 48 4023

32 0 A EMİR   26 5 24,75 14 3 13,25 13 1 12,75 6 3 5,25 59 12 56,00 309,669 1 32 32 49 4024

33 107 ÖMER ÜNLÜ  MA 24 12 21,00 9 3 8,25 25 1 24,75 2 0 2,00 60 16 56,00 308,952 28 33 33 50 4044

34 0 FATMANUR AYVA  MA 29 11 26,25 18 2 17,50 12 6 10,50 3 5 1,75 62 24 56,00 308,912 29 34 34 51 4045

35 0 S   26 14 22,50 10 6 8,50 23 2 22,50 3 7 1,25 62 29 54,75 305,106 2 35 35 55 4149

36 129 SEVGİ B* TAŞ  MA 26 14 22,50 12 3 11,25 9 2 8,50 12 7 10,25 59 26 52,50 300,559 30 36 36 61 4278

37 0 SEHER KAYA  MA 27 10 24,50 10 0 10,00 13 5 11,75 7 5 5,75 57 20 52,00 298,046 31 37 37 64 4362

38 12 SS  MB 27 11 24,25 15 2 14,50 13 5 11,75 55 18 50,50 292,432 4 38 38 69 4503

39 21 BEYZA CENGİZ  MA 21 13 17,75 11 4 10,00 12 5 10,75 11 6 9,50 55 28 48,00 287,294 32 39 39 75 4665

40 86 İKRA TINMAZ  MA 25 14 21,50 10 7 8,25 9 0 9,00 11 7 9,25 55 28 48,00 287,155 33 40 40 76 4669

41 37 ELİF NİSA ARAN  MA 23 15 19,25 16 3 15,25 9 1 8,75 6 8 4,00 54 27 47,25 283,909 34 41 41 83 4766

42 142 NURRR  M 30 7 28,25 16 3 15,25 3 4 2,00 2 4 1,00 51 18 46,50 280,893 2 42 42 87 4843

43 0 SENA DÜZGÜN  MB 26 11 23,25 14 4 13,00 10 5 8,75 2 5 0,75 52 25 45,75 278,703 5 43 43 92 4903

44 0 NESLİ  MA 18 16 14,00 10 2 9,50 15 7 13,25 8 5 6,75 51 30 43,50 273,575 35 44 44 99 5046

45 0 KAAN  MA 22 15 18,25 14 4 13,00 6 1 5,75 7 5 5,75 49 25 42,75 271,125 36 45 45 101 5110

46 140 SÜMEYYE  M 27 13 23,75 15 5 13,75 9 12 6,00 0 5 -1,25 51 35 42,25 268,019 3 46 46 110 5209

47 155 YILDIZ             O   21 18 16,50 12 5 10,75 14 3 13,25 47 26 40,50 263,267 3 47 47 115 5314

48 0 ELİF YÜKSEK  MB 26 14 22,50 15 5 13,75 5 3 4,25 0 1 -0,25 46 23 40,25 262,412 6 48 48 118 5338
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,1 10,0 23,64 13,1 3,1 12,35 18,6 3,4 17,69 8,0 4,3 6,93 65,8 20,8 60,61 322,260

Okul Ortalaması 24,2 11,3 21,40 12,4 3,2 11,55 14,8 3,2 14,02 6,6 4,1 5,61 58,0 21,8 52,58 295,760

KATILIMLAR

49 10637 B ARDA ÇETİN  MB 22 16 18,00 13 5 11,75 11 8 9,00 1 3 0,25 47 32 39,00 258,920 7 49 49 127 5426

50 0 GAMZE   21 16 17,00 11 6 9,50 7 6 5,50 8 6 6,50 47 34 38,50 258,841 4 50 50 128 5431

51 59 FATMANUR CYZ  MA 20 19 15,25 11 4 10,00 8 2 7,50 7 8 5,00 46 33 37,75 256,348 37 51 51 133 5511

52 0 NNUR Y   26 9 23,75 11 5 9,75 3 1 2,75 4 11 1,25 44 26 37,50 254,634 5 52 52 136 5550

53 121 RÜMEYSA ÇETİN  MB 23 12 20,00 10 2 9,50 7 0 7,00 40 14 36,50 251,491 8 53 53 143 5628

54 12345 ELİF TEPE  MB 20 8 18,00 5 2 4,50 9 0 9,00 34 10 31,50 236,842 9 54 54 166 5942

55 20107 EMİN  M 17 17 12,75 9 7 7,25 6 5 4,75 7 8 5,00 39 37 29,75 232,956 4 55 55 170 6010

56 24 BUSE YAŞAR  MB 21 7 19,25 10 3 9,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 32 12 29,00 229,727 10 56 56 178 6061

57 0 BUSE AŞCI  MA 17 12 14,00 5 2 4,50 8 7 6,25 5 9 2,75 35 30 27,50 225,820 38 57 57 186 6135

58 61 FEYZA GÜNGÖR  M 19 14 15,50 11 6 9,50 2 0 2,00 32 20 27,00 224,221 5 58 58 187 6153

59 0 FATMA ELİBOL  MB 18 12 15,00 9 3 8,25 2 1 1,75 2 5 0,75 31 21 25,75 220,281 11 59 59 192 6214

60 122 SEHER A  MB 16 18 11,50 12 5 10,75 3 1 2,75 1 3 0,25 32 27 25,25 218,794 12 60 60 193 6234

61 0 REYYAN  KARA   17 16 13,00 9 4 8,00 5 7 3,25 31 27 24,25 215,757 6 61 61 197 6276

62 82 HİLAL YAVUZ  MB 19 13 15,75 8 2 7,50 27 15 23,25 212,779 13 62 62 202 6319

63 27 CEMRE MEMİŞ   22 9 19,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 26 11 23,25 212,570 7 63 63 203 6321

64 0 SEVİM BAHADIR  MB 17 19 12,25 12 7 10,25 29 26 22,50 210,675 14 64 64 206 6342

65 0 AB  M 14 20 9,00 6 8 4,00 5 5 3,75 6 5 4,75 31 38 21,50 208,792 6 65 65 210 6359

66 11 AYLİN AÇAR  MB 19 16 15,00 7 5 5,75 26 21 20,75 205,458 15 66 66 211 6394

67 126 SENA GÜLSEREN  MB 16 7 14,25 8 3 7,25 0 2 -0,50 1 7 -0,75 25 19 20,25 203,858 16 67 67 213 6412

68 154 ZEYNEP YILDIRIM  MB 11 14 7,50 9 4 8,00 3 7 1,25 1 0 1,00 24 25 17,75 197,058 17 68 68 221 6483

69 0 İSMET YAŞAR   9 4 8,00 1 0 1,00 1 6 -0,50 11 10 8,50 169,575 8 69 69 228 6661

70 136 SUDE SEVİNÇ  MA 6 27 -0,75 1 12 -2,00 5 24 -1,00 5 7 3,25 17 70 -0,50

71 40 AFRA  MA 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT 71 71 243 6835

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,1 10,0 23,64 13,1 3,1 12,35 18,6 3,4 17,69 8,0 4,3 6,93 65,8 20,8 60,61 322,260

Okul Ortalaması 24,2 11,3 21,40 12,4 3,2 11,55 14,8 3,2 14,02 6,6 4,1 5,61 58,0 21,8 52,58 295,760

KATILIMLAR

1 134 SUDE B İRGİN  MA 33 7 31,25 15 4 14,00 34 0 34,00 18 1 17,75 100 12 97,00 432,294 1 1 1 1 368

2 91 KEREMCAN CANDAN  MA 33 7 31,25 17 3 16,25 34 6 32,50 17 3 16,25 101 19 96,25 429,792 2 2 2 2 406

3 76 REYYAN AKIN  MA 32 8 30,00 19 1 18,75 33 3 32,25 16 4 15,00 100 16 96,00 428,831 3 3 3 3 427

4 54 KEVSER KARTAL  MA 32 7 30,25 16 3 15,25 35 3 34,25 14 6 12,50 97 19 92,25 417,260 4 4 4 5 668

5 20088 HAYRUNNİSA  MA 29 9 26,75 18 0 18,00 33 4 32,00 16 3 15,25 96 16 92,00 417,232 5 5 5 6 669

6 42 SÜMEYYE ENGİN  MA 29 4 28,00 16 1 15,75 30 3 29,25 17 2 16,50 92 10 89,50 410,150 6 6 6 7 847

7 110 RABİA BOZDEMİR  MA 28 11 25,25 17 2 16,50 32 3 31,25 16 4 15,00 93 20 88,00 405,483 7 7 7 8 974

8 28 DİLARA DAĞISTANLI  MA 33 7 31,25 16 3 15,25 34 5 32,75 11 9 8,75 94 24 88,00 403,975 8 8 8 10 1015

9 653 MEHLİKA  MA 34 6 32,50 16 2 15,50 27 3 26,25 14 5 12,75 91 16 87,00 401,922 9 9 9 11 1072

10 156 ZEYNEP YILMAZ  MA 31 9 28,75 15 4 14,00 31 0 31,00 14 5 12,75 91 18 86,50 400,506 10 10 10 12 1107

11 64 GÖKÇEN MAVİ  MA 29 11 26,25 15 4 14,00 35 2 34,50 13 7 11,25 92 24 86,00 398,752 11 11 11 13 1162

12 124 SB  M 27 13 23,75 15 5 13,75 33 5 31,75 15 5 13,75 90 28 83,00 390,572 1 12 12 14 1400

13 151 ZEYNEP SOLMAZ  MA 32 8 30,00 18 1 17,75 23 5 21,75 13 5 11,75 86 19 81,25 384,946 12 13 13 15 1571

14 0 ÖMER MEYDE  MA 25 12 22,00 17 2 16,50 31 4 30,00 11 7 9,25 84 25 77,75 374,272 13 14 14 16 1901

15 99 MÜNTEHA ASA  MA 24 14 20,50 14 2 13,50 27 1 26,75 13 7 11,25 78 24 72,00 357,888 14 15 15 18 2441

16 84 IRMAK  MA 37 3 36,25 17 1 16,75 10 0 10,00 8 0 8,00 72 4 71,00 354,007 15 16 16 19 2586

17 81 SILA TÜRKYILMAZ  MA 30 8 28,00 13 2 12,50 24 0 24,00 8 6 6,50 75 16 71,00 353,765 16 17 17 20 2593

18 141 ŞENNUR  MA 31 6 29,50 15 0 15,00 17 2 16,50 10 4 9,00 73 12 70,00 351,399 17 18 18 21 2673

19 53 FATMA G  MA 24 16 20,00 14 3 13,25 24 4 23,00 13 4 12,00 75 27 68,25 347,090 18 19 19 22 2811

20 33 ECENAZ ERÖZ  MB 37 2 36,50 16 2 15,50 18 3 17,25 71 7 69,25 347,087 1 20 20 23 2812

21 8 AHSEN  MA 29 11 26,25 16 0 16,00 18 2 17,50 10 8 8,00 73 21 67,75 344,661 19 21 21 25 2889

22 130 SEVGİ S  MA 30 9 27,75 15 2 14,50 18 0 18,00 8 5 6,75 71 16 67,00 342,146 20 22 22 26 2970

23 0 SENA UYGUN  MA 31 9 28,75 15 2 14,50 20 4 19,00 7 10 4,50 73 25 66,75 340,896 21 23 23 28 3011

24 0 RABİA  MA 20 15 16,25 14 2 13,50 28 5 26,75 9 1 8,75 71 23 65,25 337,656 22 24 24 29 3114

25 61580 ALPEREN ÇAKIR  MA 30 6 28,50 17 0 17,00 8 0 8,00 11 5 9,75 66 11 63,25 331,859 23 25 25 32 3305

26 149 YUNUS EMRE KUTLU  MA 25 14 21,50 14 5 12,75 21 2 20,50 9 8 7,00 69 29 61,75 326,930 24 26 26 35 3480

27 0 REYYAN KAYAR  MA 27 6 25,50 12 2 11,50 19 3 18,25 7 5 5,75 65 16 61,00 324,375 25 27 27 36 3554

28 78 HAYRA ERDAL  MB 29 9 26,75 13 4 12,00 22 3 21,25 64 16 60,00 320,153 2 28 28 40 3704

29 66474 EMİRHAN İNANÇ  MA 26 11 23,25 12 5 10,75 17 5 15,75 9 5 7,75 64 26 57,50 314,611 26 29 29 44 3870

30 74 KÜBRA KAMER  MB 24 13 20,75 18 2 17,50 18 4 17,00 3 3 2,25 63 22 57,50 313,505 3 30 30 45 3901

31 19030 ATTAR  MA 25 11 22,25 13 2 12,50 13 3 12,25 9 1 8,75 60 17 55,75 309,751 27 31 31 48 4023

32 0 A EMİR   26 5 24,75 14 3 13,25 13 1 12,75 6 3 5,25 59 12 56,00 309,669 1 32 32 49 4024

33 107 ÖMER ÜNLÜ  MA 24 12 21,00 9 3 8,25 25 1 24,75 2 0 2,00 60 16 56,00 308,952 28 33 33 50 4044

34 0 FATMANUR AYVA  MA 29 11 26,25 18 2 17,50 12 6 10,50 3 5 1,75 62 24 56,00 308,912 29 34 34 51 4045

35 0 S   26 14 22,50 10 6 8,50 23 2 22,50 3 7 1,25 62 29 54,75 305,106 2 35 35 55 4149

36 129 SEVGİ B* TAŞ  MA 26 14 22,50 12 3 11,25 9 2 8,50 12 7 10,25 59 26 52,50 300,559 30 36 36 61 4278

37 0 SEHER KAYA  MA 27 10 24,50 10 0 10,00 13 5 11,75 7 5 5,75 57 20 52,00 298,046 31 37 37 64 4362

38 12 SS  MB 27 11 24,25 15 2 14,50 13 5 11,75 55 18 50,50 292,432 4 38 38 69 4503

39 21 BEYZA CENGİZ  MA 21 13 17,75 11 4 10,00 12 5 10,75 11 6 9,50 55 28 48,00 287,294 32 39 39 75 4665

40 86 İKRA TINMAZ  MA 25 14 21,50 10 7 8,25 9 0 9,00 11 7 9,25 55 28 48,00 287,155 33 40 40 76 4669

41 37 ELİF NİSA ARAN  MA 23 15 19,25 16 3 15,25 9 1 8,75 6 8 4,00 54 27 47,25 283,909 34 41 41 83 4766

42 142 NURRR  M 30 7 28,25 16 3 15,25 3 4 2,00 2 4 1,00 51 18 46,50 280,893 2 42 42 87 4843

43 0 SENA DÜZGÜN  MB 26 11 23,25 14 4 13,00 10 5 8,75 2 5 0,75 52 25 45,75 278,703 5 43 43 92 4903

44 0 NESLİ  MA 18 16 14,00 10 2 9,50 15 7 13,25 8 5 6,75 51 30 43,50 273,575 35 44 44 99 5046

45 0 KAAN  MA 22 15 18,25 14 4 13,00 6 1 5,75 7 5 5,75 49 25 42,75 271,125 36 45 45 101 5110

46 140 SÜMEYYE  M 27 13 23,75 15 5 13,75 9 12 6,00 0 5 -1,25 51 35 42,25 268,019 3 46 46 110 5209

47 155 YILDIZ             O   21 18 16,50 12 5 10,75 14 3 13,25 47 26 40,50 263,267 3 47 47 115 5314

48 0 ELİF YÜKSEK  MB 26 14 22,50 15 5 13,75 5 3 4,25 0 1 -0,25 46 23 40,25 262,412 6 48 48 118 5338
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT 71 71 243 6835

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,1 10,0 23,64 13,1 3,1 12,35 18,6 3,4 17,69 8,0 4,3 6,93 65,8 20,8 60,61 322,260

Okul Ortalaması 24,2 11,3 21,40 12,4 3,2 11,55 14,8 3,2 14,02 6,6 4,1 5,61 58,0 21,8 52,58 295,760

KATILIMLAR

49 10637 B ARDA ÇETİN  MB 22 16 18,00 13 5 11,75 11 8 9,00 1 3 0,25 47 32 39,00 258,920 7 49 49 127 5426

50 0 GAMZE   21 16 17,00 11 6 9,50 7 6 5,50 8 6 6,50 47 34 38,50 258,841 4 50 50 128 5431

51 59 FATMANUR CYZ  MA 20 19 15,25 11 4 10,00 8 2 7,50 7 8 5,00 46 33 37,75 256,348 37 51 51 133 5511

52 0 NNUR Y   26 9 23,75 11 5 9,75 3 1 2,75 4 11 1,25 44 26 37,50 254,634 5 52 52 136 5550

53 121 RÜMEYSA ÇETİN  MB 23 12 20,00 10 2 9,50 7 0 7,00 40 14 36,50 251,491 8 53 53 143 5628

54 12345 ELİF TEPE  MB 20 8 18,00 5 2 4,50 9 0 9,00 34 10 31,50 236,842 9 54 54 166 5942

55 20107 EMİN  M 17 17 12,75 9 7 7,25 6 5 4,75 7 8 5,00 39 37 29,75 232,956 4 55 55 170 6010

56 24 BUSE YAŞAR  MB 21 7 19,25 10 3 9,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 32 12 29,00 229,727 10 56 56 178 6061

57 0 BUSE AŞCI  MA 17 12 14,00 5 2 4,50 8 7 6,25 5 9 2,75 35 30 27,50 225,820 38 57 57 186 6135

58 61 FEYZA GÜNGÖR  M 19 14 15,50 11 6 9,50 2 0 2,00 32 20 27,00 224,221 5 58 58 187 6153

59 0 FATMA ELİBOL  MB 18 12 15,00 9 3 8,25 2 1 1,75 2 5 0,75 31 21 25,75 220,281 11 59 59 192 6214

60 122 SEHER A  MB 16 18 11,50 12 5 10,75 3 1 2,75 1 3 0,25 32 27 25,25 218,794 12 60 60 193 6234

61 0 REYYAN  KARA   17 16 13,00 9 4 8,00 5 7 3,25 31 27 24,25 215,757 6 61 61 197 6276

62 82 HİLAL YAVUZ  MB 19 13 15,75 8 2 7,50 27 15 23,25 212,779 13 62 62 202 6319

63 27 CEMRE MEMİŞ   22 9 19,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 26 11 23,25 212,570 7 63 63 203 6321

64 0 SEVİM BAHADIR  MB 17 19 12,25 12 7 10,25 29 26 22,50 210,675 14 64 64 206 6342

65 0 AB  M 14 20 9,00 6 8 4,00 5 5 3,75 6 5 4,75 31 38 21,50 208,792 6 65 65 210 6359

66 11 AYLİN AÇAR  MB 19 16 15,00 7 5 5,75 26 21 20,75 205,458 15 66 66 211 6394

67 126 SENA GÜLSEREN  MB 16 7 14,25 8 3 7,25 0 2 -0,50 1 7 -0,75 25 19 20,25 203,858 16 67 67 213 6412

68 154 ZEYNEP YILDIRIM  MB 11 14 7,50 9 4 8,00 3 7 1,25 1 0 1,00 24 25 17,75 197,058 17 68 68 221 6483

69 0 İSMET YAŞAR   9 4 8,00 1 0 1,00 1 6 -0,50 11 10 8,50 169,575 8 69 69 228 6661

70 136 SUDE SEVİNÇ  MA 6 27 -0,75 1 12 -2,00 5 24 -1,00 5 7 3,25 17 70 -0,50

71 40 AFRA  MA 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00
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SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
A EMİR 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 5 24,75 62 18,16 21,40 23,64

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,12 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,19 3,12 3,19

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,16 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,12 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 7,59 11,55 12,35

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 7,28 11,80 14,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,69 2,23 3,02

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 7,97 14,02 17,69

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,03 2,32 2,95

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,47 2,12 2,45

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,19 1,17 1,53

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 1,69 5,61 6,93

Toplam: 120 59 12 56,00 47 35,41 52,58 60,62

TYT Türkçe BDABBBEC   ABDDBeCaBAeB DEEEAAdCbC    C 

Cevap Anahtarı B BDABBBECADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAECD

TYT Sosyal bCE BE A EBCdEAAdEBC     

Cevap Anahtarı B ECEDBEBAEEBCAEAABEBCBCDBA

TYT Matematik  DDaD DCD CEDCE     DE                  

Cevap Anahtarı B ADDCDDDCDDCEDCECADEDDEEBDECCBDDAABDADCDA

TYT Fen EDc ECE     Ccc     

Cevap Anahtarı B EDACECEDEECACBDEBEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Renk 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE MEMİŞ 27   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49 18,16 21,40 23,64

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 7,28 11,80 14,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,69 2,23 3,02

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 7,97 14,02 17,69

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,03 2,32 2,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,47 2,12 2,45

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,19 1,17 1,53

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,69 5,61 6,93

Toplam: 120 26 11 23,25 19 35,41 52,58 60,62

TYT Türkçe  CB  BBBbDb A BcDB dbBA BADE EAdddbCB AE

Cevap Anahtarı A ECBDABBBCDADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAE

TYT Matematik    DcC        D   A                     

Cevap Anahtarı A CDADDCDDBDDDCEDCECADEDDEEBDECCADDAABDADC

TYT Fen               e     

Cevap Anahtarı A ECEDACECBDEECADBDEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Nokta 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 1 0 20

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücre 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Mayoz ve Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 18,16 21,40 23,64

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,12 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,19 3,12 3,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,16 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,12 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 7,59 11,55 12,35

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 7,28 11,80 14,68

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,69 2,23 3,02

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 7,97 14,02 17,69

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,03 2,32 2,95

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,47 2,12 2,45

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,19 1,17 1,53

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 1,69 5,61 6,93

Toplam: 120 47 34 38,50 32 35,41 52,58 60,62

TYT Türkçe ECBebBBB DdbAcBDDaBCCBAeBe EaEdAdebdB cd

Cevap Anahtarı A ECBDABBBCDADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAE

TYT Sosyal DBc  EEEBAAcBeeaBAd      

Cevap Anahtarı A DBECEEEEBAAEBCACBABEABBCD

TYT Matematik Ca  DCeD  bD   e  A           Aca       

Cevap Anahtarı A CDADDCDDBDDDCEDCECADEDDEEBDECCADDAABDADC

TYT Fen E cDbC ecDE   eBeE E

Cevap Anahtarı A ECEDACECBDEECADBDEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Nokta 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Hareket 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Renk 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMET YAŞAR 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 4 8,00 20 18,16 21,40 23,64

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,12 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,19 3,12 3,19

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,16 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,12 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 0 1,00 5 7,59 11,55 12,35

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,03 2,32 2,95

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,47 2,12 2,45

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,19 1,17 1,53

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 1,69 5,61 6,93

Toplam: 120 11 10 8,50 7 35,41 52,58 60,62

TYT Türkçe BbABBBbb    BDD  Cb                     

Cevap Anahtarı B BDABBBECADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAECD

TYT Sosyal E                        

Cevap Anahtarı B ECEDBEBAEEBCAEAABEBCBCDBA

TYT Fen              dDcabeb

Cevap Anahtarı B EDACECEDEECACBDEBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
Nokta 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Çevre ve Toplum 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücre 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Mayoz ve Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NNUR Y 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 18,16 21,40 23,64

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,12 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,19 3,12 3,19

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,16 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,12 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 7,59 11,55 12,35

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 7,28 11,80 14,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,69 2,23 3,02

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 7,97 14,02 17,69

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,03 2,32 2,95

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,47 2,12 2,45

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,19 1,17 1,53

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 1,69 5,61 6,93

Toplam: 120 44 26 37,50 31 35,41 52,58 60,62

TYT Türkçe EeBDbBa CDADAABDD BCdaAC  cEEEAAEebCBcA 

Cevap Anahtarı A ECBDABBBCDADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAE

TYT Sosyal D c  cEEBbAEBb CBABb     

Cevap Anahtarı A DBECEEEEBAAEBCACBABEABBCD

TYT Matematik C   D    eD                             

Cevap Anahtarı A CDADDCDDBDDDCEDCECADEDDEEBDECCADDAABDADC

TYT Fen dCcaddEacaE    ebEc 

Cevap Anahtarı A ECEDACECBDEECADBDEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Renk 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN  KARA 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 16 13,00 33 18,16 21,40 23,64

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,12 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,19 3,12 3,19

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,16 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,12 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 7,59 11,55 12,35

Matematik-1 30 5 7 3,25 11 7,28 11,80 14,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,69 2,23 3,02

TYT Matematik 40 5 7 3,25 8 7,97 14,02 17,69

Toplam: 120 31 27 24,25 20 35,41 52,58 60,62

TYT Türkçe BDbBB c  e AaDDeeCCBdeB DdEddAdacCaDAb  

Cevap Anahtarı B BDABBBECADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAECD

TYT Sosyal    DBE A bBC EbAd Ba     

Cevap Anahtarı B ECEDBEBAEEBCAEAABEBCBCDBA

TYT Matematik  aDbc   DD       D e   B  aa b          

Cevap Anahtarı B ADDCDDDCDDCEDCECADEDDEEBDECCBDDAABDADCDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 4 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 0 2 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
S 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 18,16 21,40 23,64

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,12 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,19 3,12 3,19

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,16 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,12 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 7,59 11,55 12,35

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 7,28 11,80 14,68

Geometri 10 3 0 3,00 30 0,69 2,23 3,02

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 7,97 14,02 17,69

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,03 2,32 2,95

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,47 2,12 2,45

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,19 1,17 1,53

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 1,69 5,61 6,93

Toplam: 120 62 29 54,75 46 35,41 52,58 60,62

TYT Türkçe BDABaBaCAcAAdDbBebCBAaBADEcEAAdCbCBDcdbD

Cevap Anahtarı B BDABBBECADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAECD

TYT Sosyal b  cBEeA EBC dAAdbBC     

Cevap Anahtarı B ECEDBEBAEEBCAEAABEBCBCDBA

TYT Matematik ADDCDD CeD ED E ADEDDEEcD    D  AB A    

Cevap Anahtarı B ADDCDDDCDDCEDCECADEDDEEBDECCBDDAABDADCDA

TYT Fen   b bCdD  C ed d a  

Cevap Anahtarı B EDACECEDEECACBDEBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Renk 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YILDIZ             O 155   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 18,16 21,40 23,64

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,12 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,19 3,12 3,19

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,16 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,12 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 7,59 11,55 12,35

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 7,28 11,80 14,68

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,69 2,23 3,02

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 7,97 14,02 17,69

Toplam: 120 47 26 40,50 34 35,41 52,58 60,62

TYT Türkçe EeBDdBBBbDc AABDDeebeBAaeAaEbEeAEebdBbAa

Cevap Anahtarı A ECBDABBBCDADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAE

TYT Sosyal aBcb bEEeAAEBC CBA E     

Cevap Anahtarı A DBECEEEEBAAEBCACBABEABBCD

TYT Matematik CDADDbcD DD   D E A     Ed    AD        

Cevap Anahtarı A CDADDCDDBDDDCEDCECADEDDEEBDECCADDAABDADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 1 0 20

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AB 0  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 20 9,00 23 18,83 21,40 23,64

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,92 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,25 3,12 3,19

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,67 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,75 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 10,58 11,55 12,35

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 6,75 11,80 14,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,29 2,23 3,02

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 8,04 14,02 17,69

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,54 2,32 2,95

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,83 2,12 2,45

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,83 1,17 1,53

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 4,21 5,61 6,93

Toplam: 120 31 38 21,50 18 41,67 52,58 60,62

TYT Türkçe B A dBcbebAcBDDcBa Bc eeacbEee  edBbAdCD

Cevap Anahtarı B BDABBBECADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAECD

TYT Sosyal c  aBE e E  AccAdbdC     

Cevap Anahtarı B ECEDBEBAEEBCAEAABEBCBCDBA

TYT Matematik  bDCeD  D   D      eb  d                

Cevap Anahtarı B ADDCDDDCDDCEDCECADEDDEEBDECCBDDAABDADCDA

TYT Fen     b EDE   CccE aBe

Cevap Anahtarı B EDACECEDEECACBDEBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Nokta 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 4 17
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Çevre ve Toplum 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 1 0 20

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Hareket 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN 20107  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 17 12,75 32 18,83 21,40 23,64

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,92 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,25 3,12 3,19

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,67 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,75 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 10,58 11,55 12,35

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 6,75 11,80 14,68

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,29 2,23 3,02

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 8,04 14,02 17,69

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,54 2,32 2,95

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,83 2,12 2,45

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,83 1,17 1,53

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 4,21 5,61 6,93

Toplam: 120 39 37 29,75 25 41,67 52,58 60,62

TYT Türkçe BDA Bdce eAAdbDeBaCBd e DEEEdA dedBbcd D

Cevap Anahtarı B BDABBBECADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAECD

TYT Sosyal d  cBEeA EcC cAAebBC     

Cevap Anahtarı B ECEDBEBAEEBCAEAABEBCBCDBA

TYT Matematik A Db aDd    D E bD                 c    

Cevap Anahtarı B ADDCDDDCDDCEDCECADEDDEEBDECCBDDAABDADCDA

TYT Fen  ecbdCEDdEC Ccec E  

Cevap Anahtarı B EDACECEDEECACBDEBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 1 0 20

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Renk 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA GÜNGÖR 61  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 18,83 21,40 23,64

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,92 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,25 3,12 3,19

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,67 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,75 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,58 11,55 12,35

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,54 2,32 2,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,83 2,12 2,45

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,83 1,17 1,53

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 4,21 5,61 6,93

Toplam: 120 32 20 27,00 23 41,67 52,58 60,62

TYT Türkçe BDbBa EC DAAeDceaaCaAdBAcEbEAe edCB    D

Cevap Anahtarı B BDABBBECADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAECD

TYT Sosyal d  aBEBAaEBC cAAdEBb     

Cevap Anahtarı B ECEDBEBAEEBCAEAABEBCBCDBA

TYT Fen   A              E  

Cevap Anahtarı B EDACECEDEECACBDEBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Renk 1 1 0 100
Basınç 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Mayoz ve Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURRR 142  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 18,83 21,40 23,64

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,92 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,25 3,12 3,19

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,67 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,75 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,58 11,55 12,35

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 6,75 11,80 14,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,29 2,23 3,02

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 8,04 14,02 17,69

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,54 2,32 2,95

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,83 2,12 2,45

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,83 1,17 1,53

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 4,21 5,61 6,93

Toplam: 120 51 18 46,50 39 41,67 52,58 60,62

TYT Türkçe BDdBBBEC  AAeDcBBCeBACBADEEEAAcdACeDAE D

Cevap Anahtarı B BDABBBECADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAECD

TYT Sosyal ECEDBEBAcEBCcEcA EBC     

Cevap Anahtarı B ECEDBEBAEEBCAEAABEBCBCDBA

TYT Matematik A aCa       e         E    e            

Cevap Anahtarı B ADDCDDDCDDCEDCECADEDDEEBDECCBDDAABDADCDA

TYT Fen       E     adDb   e

Cevap Anahtarı B EDACECEDEECACBDEBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 0 2 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Hareket 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SB 124  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 18,83 21,40 23,64

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,92 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,25 3,12 3,19

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,67 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,75 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,58 11,55 12,35

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 6,75 11,80 14,68

Geometri 10 8 1 7,75 78 1,29 2,23 3,02

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79 8,04 14,02 17,69

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,54 2,32 2,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,83 2,12 2,45

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,83 1,17 1,53

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 4,21 5,61 6,93

Toplam: 120 90 28 83,00 69 41,67 52,58 60,62

TYT Türkçe BDABBBECADAABDDaBaCBAdBAccEEdAdecCebcaCD

Cevap Anahtarı B BDABBBECADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAECD

TYT Sosyal cCcaBEaAEEBCAEAAdEBC     

Cevap Anahtarı B ECEDBEBAEEBCAEAABEBCBCDBA

TYT Matematik ADDCDDDCDeCEDCEbADEDDEEBDcdC DDbABDA CDA

Cevap Anahtarı B ADDCDDDCDDCEDCECADEDDEEBDECCBDDAABDADCDA

TYT Fen EDAeECEDEECACeeEBaBe

Cevap Anahtarı B EDACECEDEECACBDEBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Renk 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE 140  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 18,83 21,40 23,64

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,92 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,25 3,12 3,19

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,67 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,75 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,58 11,55 12,35

Matematik-1 30 8 9 5,75 19 6,75 11,80 14,68

Geometri 10 1 3 0,25 3 1,29 2,23 3,02

TYT Matematik 40 9 12 6,00 15 8,04 14,02 17,69

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,54 2,32 2,95

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,83 2,12 2,45

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,83 1,17 1,53

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 4,21 5,61 6,93

Toplam: 120 51 35 42,25 35 41,67 52,58 60,62

TYT Türkçe BDABeBEbcDAABDDdaaCaAeBADEEEAAbdcdaDAECD

Cevap Anahtarı B BDABBBECADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAECD

TYT Sosyal ECEDeEBAaEBCcEAAebBC     

Cevap Anahtarı B ECEDBEBAEEBCAEAABEBCBCDBA

TYT Matematik  DDCb   e  cbdd AD eDbEc     D     c Ceb

Cevap Anahtarı B ADDCDDDCDDCEDCECADEDDEEBDECCBDDAABDADCDA

TYT Fen       c     bdc    b

Cevap Anahtarı B EDACECEDEECACBDEBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 0 3 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 0 50
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AFRA 40  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 0 1 -0,25 -1 23,52 21,40 23,64

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,17 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 3,10 3,12 3,19

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,56 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,09 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 0 1 -0,25 -1 12,92 11,55 12,35

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 15,96 11,80 14,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,38 2,23 3,02

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 19,34 14,02 17,69

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 3,68 2,32 2,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,32 2,12 2,45

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,86 1,17 1,53

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 8,86 5,61 6,93

Toplam: 120 0 4 -1,00 -1 64,64 52,58 60,62

TYT Türkçe        a                                

Cevap Anahtarı B BDABBBECADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAECD

TYT Sosyal       a                  

Cevap Anahtarı B ECEDBEBAEEBCAEAABEBCBCDBA

TYT Matematik       a                                 

Cevap Anahtarı B ADDCDDDCDDCEDCECADEDDEEBDECCBDDAABDADCDA

TYT Fen       a             

Cevap Anahtarı B EDACECEDEECACBDEBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
Nokta 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Çevre ve Toplum 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN 8  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 23,52 21,40 23,64

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,17 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,10 3,12 3,19

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,56 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,09 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 0 16,00 80 12,92 11,55 12,35

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 15,96 11,80 14,68

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,38 2,23 3,02

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 19,34 14,02 17,69

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,68 2,32 2,95

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,32 2,12 2,45

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,86 1,17 1,53

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 8,86 5,61 6,93

Toplam: 120 73 21 67,75 56 64,64 52,58 60,62

TYT Türkçe BDABBBECADAABDcdBCCBddBccEbEAAddACBbAbCD

Cevap Anahtarı B BDABBBECADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAECD

TYT Sosyal ECEDBE A EBCA AAB BC     

Cevap Anahtarı B ECEDBEBAEEBCAEAABEBCBCDBA

TYT Matematik ADDbDDDCDDC D   A  D EE       a    A  DA

Cevap Anahtarı B ADDCDDDCDDCEDCECADEDDEEBDECCBDDAABDADCDA

TYT Fen bDAeECEDEbC CeDcc cc

Cevap Anahtarı B EDACECEDEECACBDEBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 1 0 20

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Renk 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN ÇAKIR 61580  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 23,52 21,40 23,64

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,17 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,10 3,12 3,19

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,56 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,09 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 0 17,00 85 12,92 11,55 12,35

Matematik-1 30 7 0 7,00 23 15,96 11,80 14,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,38 2,23 3,02

TYT Matematik 40 8 0 8,00 20 19,34 14,02 17,69

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,68 2,32 2,95

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,32 2,12 2,45

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,86 1,17 1,53

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 8,86 5,61 6,93

Toplam: 120 66 11 63,25 53 64,64 52,58 60,62

TYT Türkçe e eBBBE d AABDD BaCBACBADEaEAAECdCBDAECD

Cevap Anahtarı B BDABBBECADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAECD

TYT Sosyal ECEDBE AEEBC EAAB BC     

Cevap Anahtarı B ECEDBEBAEEBCAEAABEBCBCDBA

TYT Matematik ADD  D CDD                             A

Cevap Anahtarı B ADDCDDDCDDCEDCECADEDDEEBDECCBDDAABDADCDA

TYT Fen EDAeECEDEEC ac  B ae

Cevap Anahtarı B EDACECEDEECACBDEBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Renk 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATTAR 19030  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 23,52 21,40 23,64

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,17 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,10 3,12 3,19

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,56 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,09 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 12,92 11,55 12,35

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 15,96 11,80 14,68

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,38 2,23 3,02

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 19,34 14,02 17,69

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,68 2,32 2,95

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,32 2,12 2,45

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,86 1,17 1,53

TYT Fen 20 9 1 8,75 44 8,86 5,61 6,93

Toplam: 120 60 17 55,75 46 64,64 52,58 60,62

TYT Türkçe ECBDABBc   eAABDcBBadBAe ADEEEAAbCbCebAa

Cevap Anahtarı A ECBDABBBCDADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAE

TYT Sosyal DBEC  EEB cE C CBAdE     

Cevap Anahtarı A DBECEEEEBAAEBCACBABEABBCD

TYT Matematik  DADDCDDe  DC Db  A   DE      d         

Cevap Anahtarı A CDADDCDDBDDDCEDCECADEDDEEBDECCADDAABDADC

TYT Fen EC DA  CaDEEC       

Cevap Anahtarı A ECEDACECBDEECADBDEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 1 1 20

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Renk 1 1 0 100
Basınç 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA CENGİZ 21  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 23,52 21,40 23,64

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,17 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,10 3,12 3,19

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,56 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,09 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 12,92 11,55 12,35

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 15,96 11,80 14,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,38 2,23 3,02

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 19,34 14,02 17,69

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,68 2,32 2,95

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,32 2,12 2,45

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,86 1,17 1,53

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 8,86 5,61 6,93

Toplam: 120 55 28 48,00 40 64,64 52,58 60,62

TYT Türkçe BDABB cCdc ABcD BaeBACB DdaEAAdad BcAb D

Cevap Anahtarı B BDABBBECADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAECD

TYT Sosyal EC DBE A dBC ccAB dC     

Cevap Anahtarı B ECEDBEBAEEBCAEAABEBCBCDBA

TYT Matematik   abDD CDD EebEC  EDD Ec                

Cevap Anahtarı B ADDCDDDCDDCEDCECADEDDEEBDECCBDDAABDADCDA

TYT Fen E AecCEDEbC CcDEBb e

Cevap Anahtarı B EDACECEDEECACBDEBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 2 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 1 2 20

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Renk 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE AŞCI 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 12 14,00 35 23,52 21,40 23,64

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 3,17 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,10 3,12 3,19

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,56 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 3,09 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 12,92 11,55 12,35

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 15,96 11,80 14,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,38 2,23 3,02

TYT Matematik 40 8 7 6,25 16 19,34 14,02 17,69

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,68 2,32 2,95

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,32 2,12 2,45

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,86 1,17 1,53

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 8,86 5,61 6,93

Toplam: 120 35 30 27,50 23 64,64 52,58 60,62

TYT Türkçe BcA BdECe AAd D  CbaA   bEEE AddbCB d eD

Cevap Anahtarı B BDABBBECADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAECD

TYT Sosyal     BE AdE       bB      

Cevap Anahtarı B ECEDBEBAEEBCAEAABEBCBCDBA

TYT Matematik  DDCaeD  D Ee   Ac c  Ee b              

Cevap Anahtarı B ADDCDDDCDDCEDCECADEDDEEBDECCBDDAABDADCDA

TYT Fen  ebbbCEc  e C  EcbBe

Cevap Anahtarı B EDACECEDEECACBDEBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 1 1 20

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Renk 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA DAĞISTANLI 28  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 23,52 21,40 23,64

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,17 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,12 3,19

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,56 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,09 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,92 11,55 12,35

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 15,96 11,80 14,68

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,38 2,23 3,02

TYT Matematik 40 34 5 32,75 82 19,34 14,02 17,69

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,68 2,32 2,95

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,32 2,12 2,45

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,86 1,17 1,53

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 8,86 5,61 6,93

Toplam: 120 94 24 88,00 73 64,64 52,58 60,62

TYT Türkçe EeBDABBBCDADAABDDdaCCBAeBADEEEAAdaACeDAE

Cevap Anahtarı A ECBDABBBCDADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAE

TYT Sosyal aBECEcEEBAAEBC CBABb     

Cevap Anahtarı A DBECEEEEBAAEBCACBABEABBCD

TYT Matematik CDADDCcDBDDDCEDCc ADEDDEEBDECbADacABDADC

Cevap Anahtarı A CDADDCDDBDDDCEDCECADEDDEEBDECCADDAABDADC

TYT Fen ECdDcCaCBDEddebBeEaE

Cevap Anahtarı A ECEDACECBDEECADBDEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Renk 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NİSA ARAN 37  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 23,52 21,40 23,64

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,17 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,12 3,19

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,56 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,09 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,92 11,55 12,35

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 15,96 11,80 14,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,38 2,23 3,02

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 19,34 14,02 17,69

Fizik 7 1 4 0,00 0 3,68 2,32 2,95

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,32 2,12 2,45

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,86 1,17 1,53

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 8,86 5,61 6,93

Toplam: 120 54 27 47,25 39 64,64 52,58 60,62

TYT Türkçe BDbBaBEC cAAcDcBBCdBAdBAcEEEAAddAbBbcb c

Cevap Anahtarı B BDABBBECADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAECD

TYT Sosyal ECEaBEBbEEBC EcABEBC     

Cevap Anahtarı B ECEDBEBAEEBCAEAABEBCBCDBA

TYT Matematik  DDCD  C    D  C   De E                 

Cevap Anahtarı B ADDCDDDCDDCEDCECADEDDEEBDECCBDDAABDADCDA

TYT Fen  ecad E aE  CBbEB ce

Cevap Anahtarı B EDACECEDEECACBDEBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 1 0 20

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Hareket 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Renk 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN İNANÇ 66474  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 23,52 21,40 23,64

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,17 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,12 3,19

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,56 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,09 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 12,92 11,55 12,35

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 15,96 11,80 14,68

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,38 2,23 3,02

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 19,34 14,02 17,69

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,68 2,32 2,95

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,32 2,12 2,45

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,86 1,17 1,53

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 8,86 5,61 6,93

Toplam: 120 64 26 57,50 48 64,64 52,58 60,62

TYT Türkçe ECBDABBBCDcb AdDD BCCBAdeeDEabAA ebCBDAa

Cevap Anahtarı A ECBDABBBCDADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAE

TYT Sosyal aBc  aEEBAAE CACBAdb     

Cevap Anahtarı A DBECEEEEBAAEBCACBABEABBCD

TYT Matematik   ADDb D cDDCEDa  A   D EaD   ADb  B A  

Cevap Anahtarı A CDADDCDDBDDDCEDCECADEDDEEBDECCADDAABDADC

TYT Fen EC D e CcDEbe cBDE  

Cevap Anahtarı A ECEDACECBDEECADBDEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Renk 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA G 53  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 23,52 21,40 23,64

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,17 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,10 3,12 3,19

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,56 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,09 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,92 11,55 12,35

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 15,96 11,80 14,68

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,38 2,23 3,02

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 19,34 14,02 17,69

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,68 2,32 2,95

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,32 2,12 2,45

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,86 1,17 1,53

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 8,86 5,61 6,93

Toplam: 120 75 27 68,25 57 64,64 52,58 60,62

TYT Türkçe ECBcABBBCDecAABDDBBCCBdddADdbEbeEeedaDbb

Cevap Anahtarı A ECBDABBBCDADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAE

TYT Sosyal aBd  EEEBAAbBC CBABE     

Cevap Anahtarı A DBECEEEEBAAEBCACBABEABBCD

TYT Matematik CDADDCDD DDD EDCECA a  EEcD   AD  AacA  

Cevap Anahtarı A CDADDCDDBDDDCEDCECADEDDEEBDECCADDAABDADC

TYT Fen ECEDACEecD cC DBDE b

Cevap Anahtarı A ECEDACECBDEECADBDEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 4 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Renk 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR AYVA 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 23,52 21,40 23,64

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,17 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,10 3,12 3,19

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,56 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,09 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,92 11,55 12,35

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 15,96 11,80 14,68

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,38 2,23 3,02

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26 19,34 14,02 17,69

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,68 2,32 2,95

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 3,32 2,12 2,45

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,86 1,17 1,53

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 8,86 5,61 6,93

Toplam: 120 62 24 56,00 47 64,64 52,58 60,62

TYT Türkçe BeABBBECbceABDDBBCCBAeBADcEEAcdCdCBDcbCD

Cevap Anahtarı B BDABBBECADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAECD

TYT Sosyal ECEDBEBAEEBCcEAAeEBC     

Cevap Anahtarı B ECEDBEBAEEBCAEAABEBCBCDBA

TYT Matematik ADDCeDDCcDCE bd A  e  E       b         

Cevap Anahtarı B ADDCDDDCDDCEDCECADEDDEEBDECCBDDAABDADCDA

TYT Fen  Dc  Cc     ee d   D

Cevap Anahtarı B EDACECEDEECACBDEBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 1 1 20

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Renk 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR CYZ 59  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 19 15,25 38 23,52 21,40 23,64

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,17 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,10 3,12 3,19

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,56 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,09 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 12,92 11,55 12,35

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 15,96 11,80 14,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,38 2,23 3,02

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 19,34 14,02 17,69

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,68 2,32 2,95

Kimya 7 1 3 0,25 4 3,32 2,12 2,45

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,86 1,17 1,53

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 8,86 5,61 6,93

Toplam: 120 46 33 37,75 31 64,64 52,58 60,62

TYT Türkçe ECeDcBBcbD cAAdDDeBaeBAeebDdEEAeEabCebAd

Cevap Anahtarı A ECBDABBBCDADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAE

TYT Sosyal DBa   EE AbEBC aBAdE     

Cevap Anahtarı A DBECEEEEBAAEBCACBABEABBCD

TYT Matematik CDA DC D  a   e E A                     

Cevap Anahtarı A CDADDCDDBDDDCEDCECADEDDEEBDECCADDAABDADC

TYT Fen EC  Aebae E a bBeEcE

Cevap Anahtarı A ECEDACECBDEECADBDEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 3 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Renk 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇEN MAVİ 64  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 23,52 21,40 23,64

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,17 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,12 3,19

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,56 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,09 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,92 11,55 12,35

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 15,96 11,80 14,68

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,38 2,23 3,02

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86 19,34 14,02 17,69

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,68 2,32 2,95

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,32 2,12 2,45

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,86 1,17 1,53

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 8,86 5,61 6,93

Toplam: 120 92 24 86,00 72 64,64 52,58 60,62

TYT Türkçe cCBDdBBBCDAeAABDDaBCCBAeBAcEEEAedecCBbAE

Cevap Anahtarı A ECBDABBBCDADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAE

TYT Sosyal DBcCEbEEBAAEBe CBAdE     

Cevap Anahtarı A DBECEEEEBAAEBCACBABEABBCD

TYT Matematik CDADDCDDBDDDC DbECADaDDEEBDECCADD ABDA C

Cevap Anahtarı A CDADDCDDBDDDCEDCECADEDDEEBDECCADDAABDADC

TYT Fen ECEDAeECcDEECbbaeEaE

Cevap Anahtarı A ECEDACECBDEECADBDEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Renk 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNNİSA 20088  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 23,52 21,40 23,64

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,17 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,10 3,12 3,19

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,56 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,09 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90 12,92 11,55 12,35

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 15,96 11,80 14,68

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,38 2,23 3,02

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80 19,34 14,02 17,69

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,68 2,32 2,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,32 2,12 2,45

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,86 1,17 1,53

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 8,86 5,61 6,93

Toplam: 120 96 16 92,00 77 64,64 52,58 60,62

TYT Türkçe BDbBBBECc  ABDDBeCCBAeBADEEEAAdddCBbeECD

Cevap Anahtarı B BDABBBECADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAECD

TYT Sosyal ECEDBEBA EBC EAABEBC     

Cevap Anahtarı B ECEDBEBAEEBCAEAABEBCBCDBA

TYT Matematik ADDCDDDCDDCEDCECAD DDEEcD dd DDdABDADCDA

Cevap Anahtarı B ADDCDDDCDDCEDCECADEDDEEBDECCBDDAABDADCDA

TYT Fen EDAbECEDEECACeDEBE b

Cevap Anahtarı B EDACECEDEECACBDEBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Renk 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA TINMAZ 86  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 23,52 21,40 23,64

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,17 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,10 3,12 3,19

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,56 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,09 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 12,92 11,55 12,35

Matematik-1 30 9 0 9,00 30 15,96 11,80 14,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,38 2,23 3,02

TYT Matematik 40 9 0 9,00 23 19,34 14,02 17,69

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,68 2,32 2,95

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,32 2,12 2,45

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,86 1,17 1,53

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 8,86 5,61 6,93

Toplam: 120 55 28 48,00 40 64,64 52,58 60,62

TYT Türkçe BebBBBECbDdAaDDaBdCB ecADccEAAddACBDAECc

Cevap Anahtarı B BDABBBECADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAECD

TYT Sosyal cC cBE AadBCAcAAeb C     

Cevap Anahtarı B ECEDBEBAEEBCAEAABEBCBCDBA

TYT Matematik A DCDDD DDC                             

Cevap Anahtarı B ADDCDDDCDDCEDCECADEDDEEBDECCBDDAABDADCDA

TYT Fen EDAeECEDcEb CBeEcb e

Cevap Anahtarı B EDACECEDEECACBDEBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Renk 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK 84  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 23,52 21,40 23,64

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,17 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,10 3,12 3,19

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,56 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,09 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 12,92 11,55 12,35

Matematik-1 30 10 0 10,00 33 15,96 11,80 14,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,38 2,23 3,02

TYT Matematik 40 10 0 10,00 25 19,34 14,02 17,69

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,68 2,32 2,95

Kimya 7 3 0 3,00 43 3,32 2,12 2,45

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,86 1,17 1,53

TYT Fen 20 8 0 8,00 40 8,86 5,61 6,93

Toplam: 120 72 4 71,00 59 64,64 52,58 60,62

TYT Türkçe ECBDABBBCDADAABDDBBCCBACBdDEEEbAECACBDAc

Cevap Anahtarı A ECBDABBBCDADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAE

TYT Sosyal DBECE EdBAA BCACBABE     

Cevap Anahtarı A DBECEEEEBAAEBCACBABEABBCD

TYT Matematik CDADDCD   D     E       E               

Cevap Anahtarı A CDADDCDDBDDDCEDCECADEDDEEBDECCADDAABDADC

TYT Fen ECE A  CBD       E  

Cevap Anahtarı A ECEDACECBDEECADBDEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Renk 1 1 0 100
Basınç 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 23,52 21,40 23,64

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,17 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,12 3,19

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,56 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,09 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,92 11,55 12,35

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 15,96 11,80 14,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,38 2,23 3,02

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 19,34 14,02 17,69

Fizik 7 1 3 0,25 4 3,68 2,32 2,95

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,32 2,12 2,45

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,86 1,17 1,53

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 8,86 5,61 6,93

Toplam: 120 49 25 42,75 36 64,64 52,58 60,62

TYT Türkçe ECBDABBdbD D ABDcea aBAeeccEaEAAEedCBcAd

Cevap Anahtarı A ECBDABBBCDADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAE

TYT Sosyal aBEdEaEEBAAE C CBAdE     

Cevap Anahtarı A DBECEEEEBAAEBCACBABEABBCD

TYT Matematik C ADDC     D    c                       

Cevap Anahtarı A CDADDCDDBDDDCEDCECADEDDEEBDECCADDAABDADC

TYT Fen cC c  dCBD d  D eEB 

Cevap Anahtarı A ECEDACECBDEECADBDEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 3 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Renk 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREMCAN CANDAN 91  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 23,52 21,40 23,64

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,17 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,10 3,12 3,19

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,56 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,09 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,92 11,55 12,35

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 15,96 11,80 14,68

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,38 2,23 3,02

TYT Matematik 40 34 6 32,50 81 19,34 14,02 17,69

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,68 2,32 2,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,32 2,12 2,45

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,86 1,17 1,53

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,86 5,61 6,93

Toplam: 120 101 19 96,25 80 64,64 52,58 60,62

TYT Türkçe EeBDABBBCDAcAAaDDaBCCBACBADEEEAAdedCBDAE

Cevap Anahtarı A ECBDABBBCDADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAE

TYT Sosyal DBEdEEEEBAAEBCACBAeb     

Cevap Anahtarı A DBECEEEEBAAEBCACBABEABBCD

TYT Matematik CDADDCDDaDDDCdDCcCAbEDDEEBDEdCADDdABDADC

Cevap Anahtarı A CDADDCDDBDDDCEDCECADEDDEEBDECCADDAABDADC

TYT Fen ECEDAbECeDEECAbBDEBE

Cevap Anahtarı A ECEDACECBDEECADBDEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Renk 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER KARTAL 54  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 23,52 21,40 23,64

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,17 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,10 3,12 3,19

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,56 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,09 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,92 11,55 12,35

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 15,96 11,80 14,68

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,38 2,23 3,02

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 19,34 14,02 17,69

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,68 2,32 2,95

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,32 2,12 2,45

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,86 1,17 1,53

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,86 5,61 6,93

Toplam: 120 97 19 92,25 77 64,64 52,58 60,62

TYT Türkçe ECBDdBBBCD DAABDDcBCCBAdBADEEEAbdCdCBDAd

Cevap Anahtarı A ECBDABBBCDADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAE

TYT Sosyal DBEd EEEBAAEBCACBAeb     

Cevap Anahtarı A DBECEEEEBAAEBCACBABEABBCD

TYT Matematik CDADDCDDBDDDCEDCE AD DDEEBDEdCADDbABDADa

Cevap Anahtarı A CDADDCDDBDDDCEDCECADEDDEEBDECCADDAABDADC

TYT Fen ECEDAbEedDEECbecDEBE

Cevap Anahtarı A ECEDACECBDEECADBDEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Renk 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHLİKA 653  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 23,52 21,40 23,64

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,17 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,10 3,12 3,19

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,56 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,09 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,92 11,55 12,35

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 15,96 11,80 14,68

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,38 2,23 3,02

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 19,34 14,02 17,69

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,68 2,32 2,95

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,32 2,12 2,45

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,86 1,17 1,53

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,86 5,61 6,93

Toplam: 120 91 16 87,00 73 64,64 52,58 60,62

TYT Türkçe ECBDABBBCDAcAABDDeBaCBAdBADEEEAAEdACBDAd

Cevap Anahtarı A ECBDABBBCDADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAE

TYT Sosyal DBECc EEaAAEBCACBAB      

Cevap Anahtarı A DBECEEEEBAAEBCACBABEABBCD

TYT Matematik CDADDCDD DDDCED E ADaDDEEcD d ADDA B    

Cevap Anahtarı A CDADDCDDBDDDCEDCECADEDDEEBDECCADDAABDADC

TYT Fen ECEDAecCBDEECADBec b

Cevap Anahtarı A ECEDACECBDEECADBDEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Renk 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜNTEHA ASA 99  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 23,52 21,40 23,64

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,17 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,10 3,12 3,19

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,56 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,09 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 12,92 11,55 12,35

Matematik-1 30 23 0 23,00 77 15,96 11,80 14,68

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,38 2,23 3,02

TYT Matematik 40 27 1 26,75 67 19,34 14,02 17,69

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,68 2,32 2,95

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,32 2,12 2,45

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,86 1,17 1,53

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 8,86 5,61 6,93

Toplam: 120 78 24 72,00 60 64,64 52,58 60,62

TYT Türkçe ECBDcBBBeceDAABDDBcaCBACBAbdEEAdddbd  Ab

Cevap Anahtarı A ECBDABBBCDADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAE

TYT Sosyal DBECE EE AAcBC eBA E     

Cevap Anahtarı A DBECEEEEBAAEBCACBABEABBCD

TYT Matematik CDADD  DBDDDCEDCE AD DDEEBD   AD  AB c  

Cevap Anahtarı A CDADDCDDBDDDCEDCECADEDDEEBDECCADDAABDADC

TYT Fen ECEDAeEecDEbCbeBeEBE

Cevap Anahtarı A ECEDACECBDEECADBDEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Renk 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 16 14,00 35 23,52 21,40 23,64

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,17 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,10 3,12 3,19

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,56 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,09 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 12,92 11,55 12,35

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 15,96 11,80 14,68

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,38 2,23 3,02

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33 19,34 14,02 17,69

Fizik 7 2 1 1,75 25 3,68 2,32 2,95

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,32 2,12 2,45

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,86 1,17 1,53

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 8,86 5,61 6,93

Toplam: 120 51 30 43,50 36 64,64 52,58 60,62

TYT Türkçe EeBDdBBca    ABDcaBCeBAec DbaE AdCbeBbAd

Cevap Anahtarı A ECBDABBBCDADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAE

TYT Sosyal DB    dE AA BC aBAB      

Cevap Anahtarı A DBECEEEEBAAEBCACBABEABBCD

TYT Matematik C eDDCDD cc  E Cc A  DD EaD d eD  A     

Cevap Anahtarı A CDADDCDDBDDDCEDCECADEDDEEBDECCADDAABDADC

TYT Fen E  Db  CeDEE ebeDE  

Cevap Anahtarı A ECEDACECBDEECADBDEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 3 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Hareket 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Renk 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER MEYDE 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 23,52 21,40 23,64

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,17 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,10 3,12 3,19

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,56 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,09 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,92 11,55 12,35

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 15,96 11,80 14,68

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,38 2,23 3,02

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 19,34 14,02 17,69

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,68 2,32 2,95

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,32 2,12 2,45

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,86 1,17 1,53

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 8,86 5,61 6,93

Toplam: 120 84 25 77,75 65 64,64 52,58 60,62

TYT Türkçe EbBbbBBBb  DAABDDdBCbBAdBADEEd AdCbbBbAE

Cevap Anahtarı A ECBDABBBCDADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAE

TYT Sosyal DBECE EEBAAEBCAaBABd     

Cevap Anahtarı A DBECEEEEBAAEBCACBABEABBCD

TYT Matematik CDADDCDDBDDD EDdECA  DDEEBD ddADDdABD DC

Cevap Anahtarı A CDADDCDDBDDDCEDCECADEDDEEBDECCADDAABDADC

TYT Fen ECEDceECeDEEC  aebcE

Cevap Anahtarı A ECEDACECBDEECADBDEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Renk 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÜNLÜ 107  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 23,52 21,40 23,64

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,17 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 3,10 3,12 3,19

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,56 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,09 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 12,92 11,55 12,35

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 15,96 11,80 14,68

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,38 2,23 3,02

TYT Matematik 40 25 1 24,75 62 19,34 14,02 17,69

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,68 2,32 2,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,32 2,12 2,45

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,86 1,17 1,53

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 8,86 5,61 6,93

Toplam: 120 60 16 56,00 47 64,64 52,58 60,62

TYT Türkçe BDAdBBae   ABDcBBCbBAeeADEEEAAddACebAd D

Cevap Anahtarı B BDABBBECADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAECD

TYT Sosyal ce DB     BC EAAd BC     

Cevap Anahtarı B ECEDBEBAEEBCAEAABEBCBCDBA

TYT Matematik ADDCDDDCDcCEDC     DDEEB    B   ABDA  DA

Cevap Anahtarı B ADDCDDDCDDCEDCECADEDDEEBDECCBDDAABDADCDA

TYT Fen      C             D

Cevap Anahtarı B EDACECEDEECACBDEBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Çevre ve Toplum 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Hareket 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 23,52 21,40 23,64

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,17 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,10 3,12 3,19

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,56 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,09 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 12,92 11,55 12,35

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 15,96 11,80 14,68

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,38 2,23 3,02

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67 19,34 14,02 17,69

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,68 2,32 2,95

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,32 2,12 2,45

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,86 1,17 1,53

TYT Fen 20 9 1 8,75 44 8,86 5,61 6,93

Toplam: 120 71 23 65,25 54 64,64 52,58 60,62

TYT Türkçe BDdBB EC  cAdDcBaaCaAdBcbEEbAAdCcCecAE  

Cevap Anahtarı B BDABBBECADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAECD

TYT Sosyal EC cBE A EBC EAAdEBC     

Cevap Anahtarı B ECEDBEBAEEBCAEAABEBCBCDBA

TYT Matematik ADDCDDDCDDCEDaE A EDDEEBb C aDDdAB c  DA

Cevap Anahtarı B ADDCDDDCDDCEDCECADEDDEEBDECCBDDAABDADCDA

TYT Fen E A EC   EC CBbE    

Cevap Anahtarı B EDACECEDEECACBDEBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Hareket 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Renk 1 1 0 100
Basınç 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA BOZDEMİR 110  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 23,52 21,40 23,64

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,17 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,10 3,12 3,19

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,56 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,09 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,92 11,55 12,35

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 15,96 11,80 14,68

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,38 2,23 3,02

TYT Matematik 40 32 3 31,25 78 19,34 14,02 17,69

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,68 2,32 2,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,32 2,12 2,45

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,86 1,17 1,53

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,86 5,61 6,93

Toplam: 120 93 20 88,00 73 64,64 52,58 60,62

TYT Türkçe BDbBBBcCAD ABDDaaCdBAdcADdEEAAddACBDAaCD

Cevap Anahtarı B BDABBBECADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAECD

TYT Sosyal EC DBEBAEEBCAEAAebBC     

Cevap Anahtarı B ECEDBEBAEEBCAEAABEBCBCDBA

TYT Matematik ADDCDDDCDDCEDCE AD DDEEcD CC Dc ABDAaCDA

Cevap Anahtarı B ADDCDDDCDDCEDCECADEDDEEBDECCBDDAABDADCDA

TYT Fen EDACECEDEECACccEBcBb

Cevap Anahtarı B EDACECEDEECACBDEBEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Renk 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN AKIN 76  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 23,52 21,40 23,64

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,17 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,10 3,12 3,19

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,56 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,09 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 12,92 11,55 12,35

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 15,96 11,80 14,68

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,38 2,23 3,02

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81 19,34 14,02 17,69

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,68 2,32 2,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,32 2,12 2,45

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,86 1,17 1,53

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,86 5,61 6,93

Toplam: 120 100 16 96,00 80 64,64 52,58 60,62

TYT Türkçe ECBDABBBCDADAABDDBBaCBAeBcDEbEAAEadCBbAa

Cevap Anahtarı A ECBDABBBCDADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAE

TYT Sosyal DBECEEEEBAAEBCACBABb     

Cevap Anahtarı A DBECEEEEBAAEBCACBABEABBCD

TYT Matematik CDADDCDDBDDD EDCECADaDDEEBD aCADDAABDc  

Cevap Anahtarı A CDADDCDDBDDDCEDCECADEDDEEBDECCADDAABDADC

TYT Fen cCEDAeECBDEECdDBeEBE

Cevap Anahtarı A ECEDACECBDEECADBDEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Renk 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN KAYAR 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64 23,52 21,40 23,64

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,17 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,10 3,12 3,19

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,56 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 3,09 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 12,92 11,55 12,35

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 15,96 11,80 14,68

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,38 2,23 3,02

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 19,34 14,02 17,69

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,68 2,32 2,95

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,32 2,12 2,45

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,86 1,17 1,53

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 8,86 5,61 6,93

Toplam: 120 65 16 61,00 51 64,64 52,58 60,62

TYT Türkçe BDABBBcC   ABDcBBabBAdBADEEEAAdCAC  AE  

Cevap Anahtarı B BDABBBECADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAECD

TYT Sosyal E EDBEBA EBC  A d eC     

Cevap Anahtarı B ECEDBEBAEEBCAEAABEBCBCDBA

TYT Matematik AcDC DDCDDC D  CA   DE  D   B c AB A  c 

Cevap Anahtarı B ADDCDDDCDDCEDCECADEDDEEBDECCBDDAABDADCDA

TYT Fen  Db  CEDE C ee  aE b

Cevap Anahtarı B EDACECEDEECACBDEBEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 1 0 20

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Renk 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER KAYA 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 23,52 21,40 23,64

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,17 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 3,10 3,12 3,19

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,56 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,09 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 0 10,00 50 12,92 11,55 12,35

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 15,96 11,80 14,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,38 2,23 3,02

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 19,34 14,02 17,69

Fizik 7 2 1 1,75 25 3,68 2,32 2,95

Kimya 7 3 0 3,00 43 3,32 2,12 2,45

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,86 1,17 1,53

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 8,86 5,61 6,93

Toplam: 120 57 20 52,00 43 64,64 52,58 60,62

TYT Türkçe cbBDABBB DADA BDDeBa BAeBADEEaAAdedCBbAE

Cevap Anahtarı A ECBDABBBCDADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAE

TYT Sosyal          AAEBC CBABE     

Cevap Anahtarı A DBECEEEEBAAEBCACBABEABBCD

TYT Matematik C   DCaDdc D EDb C   D EEcD    D        

Cevap Anahtarı A CDADDCDDBDDDCEDCECADEDDEEBDECCADDAABDADC

TYT Fen E   Ae C   EC eeDcaE

Cevap Anahtarı A ECEDACECBDEECADBDEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Nokta 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Hareket 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Renk 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA UYGUN 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 23,52 21,40 23,64

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,17 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,10 3,12 3,19

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,56 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,09 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,92 11,55 12,35

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 15,96 11,80 14,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,38 2,23 3,02

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 19,34 14,02 17,69

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,68 2,32 2,95

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,32 2,12 2,45

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,86 1,17 1,53

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 8,86 5,61 6,93

Toplam: 120 73 25 66,75 56 64,64 52,58 60,62

TYT Türkçe BDABBBECADAABDceBabBAdBADbEEAAdCbCBDAEbD

Cevap Anahtarı B BDABBBECADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAECD

TYT Sosyal ECEDBE b EBCAEAAd BC     

Cevap Anahtarı B ECEDBEBAEEBCAEAABEBCBCDBA

TYT Matematik ADDCDDDaDDCEDCE A b D EBb dC D          

Cevap Anahtarı B ADDCDDDCDDCEDCECADEDDEEBDECCBDDAABDADCDA

TYT Fen  DcebCEcEbC aeDc aBe

Cevap Anahtarı B EDACECEDEECACBDEBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Çevre ve Toplum 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Renk 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞENNUR 141  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 23,52 21,40 23,64

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,17 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,10 3,12 3,19

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,56 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,09 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 0 15,00 75 12,92 11,55 12,35

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 15,96 11,80 14,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,38 2,23 3,02

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 19,34 14,02 17,69

Fizik 7 3 0 3,00 43 3,68 2,32 2,95

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,32 2,12 2,45

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,86 1,17 1,53

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 8,86 5,61 6,93

Toplam: 120 73 12 70,00 58 64,64 52,58 60,62

TYT Türkçe BD BBBECADAABDDB aC AeBADEEEAAdCbCBDAbCc

Cevap Anahtarı B BDABBBECADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAECD

TYT Sosyal E   BEBA EBCAEAAB BC     

Cevap Anahtarı B ECEDBEBAEEBCAEAABEBCBCDBA

TYT Matematik   DCeDDCDb EDCE    DDEE     BD         A

Cevap Anahtarı B ADDCDDDCDDCEDCECADEDDEEBDECCBDDAABDADCDA

TYT Fen  D   CEDEdC CccEa BD

Cevap Anahtarı B EDACECEDEECACBDEBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Renk 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ B* TAŞ 129  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 23,52 21,40 23,64

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,17 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,10 3,12 3,19

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,56 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,09 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 12,92 11,55 12,35

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 15,96 11,80 14,68

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,38 2,23 3,02

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 19,34 14,02 17,69

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,68 2,32 2,95

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,32 2,12 2,45

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,86 1,17 1,53

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 8,86 5,61 6,93

Toplam: 120 59 26 52,50 44 64,64 52,58 60,62

TYT Türkçe BDbBBBcCcDAcBDDcdCCBAeBccEcEAAECdCBbAdCc

Cevap Anahtarı B BDABBBECADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAECD

TYT Sosyal E  DBE b EBC EAAdbBC     

Cevap Anahtarı B ECEDBEBAEEBCAEAABEBCBCDBA

TYT Matematik AeDCDD      D                   A  A  cA

Cevap Anahtarı B ADDCDDDCDDCEDCECADEDDEEBDECCBDDAABDADCDA

TYT Fen EDcecCEcbECAC DEdEBe

Cevap Anahtarı B EDACECEDEECACBDEBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Nokta 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Çevre ve Toplum 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 1 0 20

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Renk 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ S 130  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 23,52 21,40 23,64

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,17 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,10 3,12 3,19

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,56 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,09 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,92 11,55 12,35

Matematik-1 30 15 0 15,00 50 15,96 11,80 14,68

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,38 2,23 3,02

TYT Matematik 40 18 0 18,00 45 19,34 14,02 17,69

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,68 2,32 2,95

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,32 2,12 2,45

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,86 1,17 1,53

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 8,86 5,61 6,93

Toplam: 120 71 16 67,00 56 64,64 52,58 60,62

TYT Türkçe BDABBBEb eAABDcaBCeBAeeADEaEAAbCACBDAECD

Cevap Anahtarı B BDABBBECADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAECD

TYT Sosyal EC DBE AcEBC EAAeEBC     

Cevap Anahtarı B ECEDBEBAEEBCAEAABEBCBCDBA

TYT Matematik ADDCDDDCDDCEDCE               D    A   A

Cevap Anahtarı B ADDCDDDCDDCEDCECADEDDEEBDECCBDDAABDADCDA

TYT Fen  D eECED bC Ce c  aD

Cevap Anahtarı B EDACECEDEECACBDEBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Renk 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA TÜRKYILMAZ 81  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 23,52 21,40 23,64

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,17 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,10 3,12 3,19

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,56 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,09 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 12,92 11,55 12,35

Matematik-1 30 20 0 20,00 67 15,96 11,80 14,68

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,38 2,23 3,02

TYT Matematik 40 24 0 24,00 60 19,34 14,02 17,69

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,68 2,32 2,95

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,32 2,12 2,45

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,86 1,17 1,53

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 8,86 5,61 6,93

Toplam: 120 75 16 71,00 59 64,64 52,58 60,62

TYT Türkçe BDABB ECcDAAdcD BCbBACBADEEEAAdCdCBDAEbc

Cevap Anahtarı B BDABBBECADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAECD

TYT Sosyal E  aBE A EBC EAAdEBC     

Cevap Anahtarı B ECEDBEBAEEBCAEAABEBCBCDBA

TYT Matematik ADDC DDCDDCED E AD  DEE DE      A  A  DA

Cevap Anahtarı B ADDCDDDCDDCEDCECADEDDEEBDECCBDDAABDADCDA

TYT Fen  D  ECEDEdCeCc  a ee

Cevap Anahtarı B EDACECEDEECACBDEBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Renk 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE B İRGİN 134  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 23,52 21,40 23,64

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,17 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,10 3,12 3,19

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,56 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,09 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,92 11,55 12,35

Matematik-1 30 25 0 25,00 83 15,96 11,80 14,68

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,38 2,23 3,02

TYT Matematik 40 34 0 34,00 85 19,34 14,02 17,69

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,68 2,32 2,95

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,32 2,12 2,45

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,86 1,17 1,53

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 8,86 5,61 6,93

Toplam: 120 100 12 97,00 81 64,64 52,58 60,62

TYT Türkçe eDABBBaCADAABDDeBCbBAdBADEaEAAECACBDAdCD

Cevap Anahtarı B BDABBBECADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAECD

TYT Sosyal EC aBEBbEEBCAEAAebBC     

Cevap Anahtarı B ECEDBEBAEEBCAEAABEBCBCDBA

TYT Matematik  DDCDDDCDDCEDCE ADEDDEEBD  C DDAABDA CDA

Cevap Anahtarı B ADDCDDDCDDCEDCECADEDDEEBDECCBDDAABDADCDA

TYT Fen E ACECEDEECACBDEBEaD

Cevap Anahtarı B EDACECEDEECACBDEBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Renk 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE SEVİNÇ 136  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 27 -0,75 -2 23,52 21,40 23,64

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,17 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 3,10 3,12 3,19

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 3,56 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 3,09 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 12 -2,00 -10 12,92 11,55 12,35

Matematik-1 30 4 20 -1,00 -3 15,96 11,80 14,68

Geometri 10 1 4 0,00 0 3,38 2,23 3,02

TYT Matematik 40 5 24 -1,00 -3 19,34 14,02 17,69

Fizik 7 1 2 0,50 7 3,68 2,32 2,95

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,32 2,12 2,45

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,86 1,17 1,53

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 8,86 5,61 6,93

Toplam: 120 17 70 -0,50 0 64,64 52,58 60,62

TYT Türkçe acbdBBbb D  aaaddbbc baebabEAeaadeabA   

Cevap Anahtarı B BDABBBECADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAECD

TYT Sosyal       eebaaebc cBade     

Cevap Anahtarı B ECEDBEBAEEBCAEAABEBCBCDBA

TYT Matematik cD dDcDd Ddd edbec  eddeecde cad   bDa  

Cevap Anahtarı B ADDCDDDCDDCEDCECADEDDEEBDECCBDDAABDADCDA

TYT Fen  c d  Ec d  CBDbeEe 

Cevap Anahtarı B EDACECEDEECACBDEBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Nokta 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 3 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 4 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Çevre ve Toplum 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 2 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 0 4 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 1 50
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Hareket 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Renk 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ENGİN 42  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 4 28,00 70 23,52 21,40 23,64

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,17 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,10 3,12 3,19

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,56 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,09 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 12,92 11,55 12,35

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 15,96 11,80 14,68

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,38 2,23 3,02

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 19,34 14,02 17,69

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,68 2,32 2,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,32 2,12 2,45

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,86 1,17 1,53

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 8,86 5,61 6,93

Toplam: 120 92 10 89,50 75 64,64 52,58 60,62

TYT Türkçe EC  ABBBCDA  ABD e CCBAdBAD EEAAdCACBeAE

Cevap Anahtarı A ECBDABBBCDADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAE

TYT Sosyal DBE  EEEBAAEBC CBAeE     

Cevap Anahtarı A DBECEEEEBAAEBCACBABEABBCD

TYT Matematik CDADDCDD DDDC D bCADaDDEEBD   ADD ABDADa

Cevap Anahtarı A CDADDCDDBDDDCEDCECADEDDEEBDECCADDAABDADC

TYT Fen ECEDAeECeDEECAD DEBE

Cevap Anahtarı A ECEDACECBDEECADBDEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 2 33
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 1 0 20

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Renk 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE KUTLU 149  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 23,52 21,40 23,64

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,17 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,10 3,12 3,19

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,56 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,09 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,92 11,55 12,35

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 15,96 11,80 14,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,38 2,23 3,02

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 19,34 14,02 17,69

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,68 2,32 2,95

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,32 2,12 2,45

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,86 1,17 1,53

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 8,86 5,61 6,93

Toplam: 120 69 29 61,75 51 64,64 52,58 60,62

TYT Türkçe EeBbcBBBCD DAABacdBaCBbdBADEEEAAEeddaDAc

Cevap Anahtarı A ECBDABBBCDADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAE

TYT Sosyal DBECEcEEdA EBCcaBAdE     

Cevap Anahtarı A DBECEEEEBAAEBCACBABEABBCD

TYT Matematik CDADDCDD DDDCEDaECA aDD E     A         

Cevap Anahtarı A CDADDCDDBDDDCEDCECADEDDEEBDECCADDAABDADC

TYT Fen ECEDbd CeD bC bcDbaE

Cevap Anahtarı A ECEDACECBDEECADBDEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Renk 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SOLMAZ 151  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 23,52 21,40 23,64

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,17 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,10 3,12 3,19

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,56 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,09 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 12,92 11,55 12,35

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 15,96 11,80 14,68

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,38 2,23 3,02

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 19,34 14,02 17,69

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,68 2,32 2,95

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,32 2,12 2,45

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,86 1,17 1,53

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,86 5,61 6,93

Toplam: 120 86 19 81,25 68 64,64 52,58 60,62

TYT Türkçe ECBDABBBCDeDeABDcBBCbBAeBADEEEAAddACBDAa

Cevap Anahtarı A ECBDABBBCDADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAE

TYT Sosyal DBECE EEBbAEBCACBABE     

Cevap Anahtarı A DBECEEEEBAAEBCACBABEABBCD

TYT Matematik C A DCDDdDDeCEbaECA EDDEEdD CCA   A     

Cevap Anahtarı A CDADDCDDBDDDCEDCECADEDDEEBDECCADDAABDADC

TYT Fen ECEDAeECdDEbCAe c BE

Cevap Anahtarı A ECEDACECBDEECADBDEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Renk 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YILMAZ 156  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 23,52 21,40 23,64

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,17 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,10 3,12 3,19

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,56 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,09 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,92 11,55 12,35

Matematik-1 30 23 0 23,00 77 15,96 11,80 14,68

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,38 2,23 3,02

TYT Matematik 40 31 0 31,00 78 19,34 14,02 17,69

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,68 2,32 2,95

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,32 2,12 2,45

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,86 1,17 1,53

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,86 5,61 6,93

Toplam: 120 91 18 86,50 72 64,64 52,58 60,62

TYT Türkçe BDbBBBECADAABDDdBCdBACBADEEEebdebCBcAECD

Cevap Anahtarı B BDABBBECADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAECD

TYT Sosyal ECEDeEBA EBCAEAAebBa     

Cevap Anahtarı B ECEDBEBAEEBCAEAABEBCBCDBA

TYT Matematik ADDCD DCDDCEDCE ADEDDEEBD     D ABDA CDA

Cevap Anahtarı B ADDCDDDCDDCEDCECADEDDEEBDECCBDDAABDADCDA

TYT Fen aDcdECEDEECAC eEBEBe

Cevap Anahtarı B EDACECEDEECACBDEBEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100
Renk 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN AÇAR 11  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 18,85 21,40 23,64

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,90 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,57 3,12 3,19

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,47 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,59 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 10,53 11,55 12,35

Toplam: 120 26 21 20,75 17 36,16 52,58 60,62

TYT Türkçe ECcbddB    DeAdDeBBCe ACBcDcEEAAdeddBDca

Cevap Anahtarı A ECBDABBBCDADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAE

TYT Sosyal cB   dEE Ac B  CaAe      

Cevap Anahtarı A DBECEEEEBAAEBCACBABEABBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
B ARDA ÇETİN 10637  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 18,85 21,40 23,64

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,90 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,57 3,12 3,19

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,47 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,59 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,53 11,55 12,35

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 5,90 11,80 14,68

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,59 2,23 3,02

TYT Matematik 40 11 8 9,00 23 6,49 14,02 17,69

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,00 2,32 2,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,19 2,12 2,45

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,10 1,17 1,53

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,29 5,61 6,93

Toplam: 120 47 32 39,00 33 36,16 52,58 60,62

TYT Türkçe ECBDbBBadD  eABDDceCdBAeBeDddbAAdaAaBbAE

Cevap Anahtarı A ECBDABBBCDADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAE

TYT Sosyal DBcC aEEBbAEBC CBAdb     

Cevap Anahtarı A DBECEEEEBAAEBCACBABEABBCD

TYT Matematik CDA aCDD ba   DbE AD bD  ec    c        

Cevap Anahtarı A CDADDCDDBDDDCEDCECADEDDEEBDECCADDAABDADC

TYT Fen c   c         D b   

Cevap Anahtarı A ECEDACECBDEECADBDEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 3 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 4 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 1 1 20

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Renk 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE YAŞAR 24  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 7 19,25 48 18,85 21,40 23,64

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,90 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,57 3,12 3,19

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,47 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,59 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 10,53 11,55 12,35

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 5,90 11,80 14,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,59 2,23 3,02

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 6,49 14,02 17,69

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,00 2,32 2,95

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,19 2,12 2,45

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,10 1,17 1,53

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,29 5,61 6,93

Toplam: 120 32 12 29,00 24 36,16 52,58 60,62

TYT Türkçe BbABB EC   ABDc  a BAeBeDEbEAA eACB A   

Cevap Anahtarı B BDABBBECADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAECD

TYT Sosyal c  aBE A EBC EAA  eC     

Cevap Anahtarı B ECEDBEBAEEBCAEAABEBCBCDBA

TYT Matematik   a                                     

Cevap Anahtarı B ADDCDDDCDDCEDCECADEDDEEBDECCBDDAABDADCDA

TYT Fen   b         C       

Cevap Anahtarı B EDACECEDEECACBDEBEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Renk 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECENAZ ERÖZ 33  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 18,85 21,40 23,64

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,90 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,57 3,12 3,19

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,47 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,59 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 10,53 11,55 12,35

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 5,90 11,80 14,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,59 2,23 3,02

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 6,49 14,02 17,69

Toplam: 120 71 7 69,25 58 36,16 52,58 60,62

TYT Türkçe ECBDABBBbD DAABDDBBCbBACBADEEEAAECACBDAE

Cevap Anahtarı A ECBDABBBCDADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAE

TYT Sosyal DBEa  EEBAAEBaACBABE     

Cevap Anahtarı A DBECEEEEBAAEBCACBABEABBCD

TYT Matematik C  DDCD   DDCEaCECbDcDDEEB              

Cevap Anahtarı A CDADDCDDBDDDCEDCECADEDDEEBDECCADDAABDADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TEPE 12345  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 8 18,00 45 18,85 21,40 23,64

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,90 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,57 3,12 3,19

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,47 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,59 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 10,53 11,55 12,35

Matematik-1 30 9 0 9,00 30 5,90 11,80 14,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,59 2,23 3,02

TYT Matematik 40 9 0 9,00 23 6,49 14,02 17,69

Toplam: 120 34 10 31,50 26 36,16 52,58 60,62

TYT Türkçe B ABB  b cAABDc aCbBA B DEcEAd C Ca AE  

Cevap Anahtarı B BDABBBECADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAECD

TYT Sosyal b    EBA E      dE       

Cevap Anahtarı B ECEDBEBAEEBCAEAABEBCBCDBA

TYT Matematik   DCD  C   ED E    D   B                

Cevap Anahtarı B ADDCDDDCDDCEDCECADEDDEEBDECCBDDAABDADCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YÜKSEK 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 18,85 21,40 23,64

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,90 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,57 3,12 3,19

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,47 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,59 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,53 11,55 12,35

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 5,90 11,80 14,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,59 2,23 3,02

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 6,49 14,02 17,69

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 2,32 2,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,19 2,12 2,45

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,10 1,17 1,53

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,29 5,61 6,93

Toplam: 120 46 23 40,25 34 36,16 52,58 60,62

TYT Türkçe cbBDABBBeDecAABDDaBaCBdCBccEEEeAdCdCBbAE

Cevap Anahtarı A ECBDABBBCDADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAE

TYT Sosyal DBcbEEEEBAAcBCcCBAeE     

Cevap Anahtarı A DBECEEEEBAAEBCACBABEABBCD

TYT Matematik    DDCc   e a D   A                     

Cevap Anahtarı A CDADDCDDBDDDCEDCECADEDDEEBDECCADDAABDADC

TYT Fen                  c  

Cevap Anahtarı A ECEDACECBDEECADBDEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 1 0 20

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA ELİBOL 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 12 15,00 38 18,85 21,40 23,64

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,90 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,57 3,12 3,19

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,47 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,59 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 10,53 11,55 12,35

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 5,90 11,80 14,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,59 2,23 3,02

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 6,49 14,02 17,69

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,00 2,32 2,95

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,19 2,12 2,45

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,10 1,17 1,53

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 0,29 5,61 6,93

Toplam: 120 31 21 25,75 21 36,16 52,58 60,62

TYT Türkçe BDbBBBECc AdeDD e    bB cEcEAAdad B  dCD

Cevap Anahtarı B BDABBBECADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAECD

TYT Sosyal  e aBEBA EB  EcA   C     

Cevap Anahtarı B ECEDBEBAEEBCAEAABEBCBCDBA

TYT Matematik A D              b                      

Cevap Anahtarı B ADDCDDDCDDCEDCECADEDDEEBDECCBDDAABDADCDA

TYT Fen   cd  E     a eE  e 

Cevap Anahtarı B EDACECEDEECACBDEBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Nokta 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Hareket 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Renk 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRA ERDAL 78  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 18,85 21,40 23,64

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,90 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,57 3,12 3,19

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,47 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,59 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,53 11,55 12,35

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 5,90 11,80 14,68

Geometri 10 3 1 2,75 28 0,59 2,23 3,02

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 6,49 14,02 17,69

Toplam: 120 64 16 60,00 50 36,16 52,58 60,62

TYT Türkçe BDABBBaCe  ABDeeBCCBAdBADEEEAAdCbCBcAbCD

Cevap Anahtarı B BDABBBECADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAECD

TYT Sosyal E  DeEBA EBCAcAAebBC     

Cevap Anahtarı B ECEDBEBAEEBCAEAABEBCBCDBA

TYT Matematik ADDCDDDCDDaEDeE A  DDE BD        B c  DA

Cevap Anahtarı B ADDCDDDCDDCEDCECADEDDEEBDECCBDDAABDADCDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL YAVUZ 82  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 13 15,75 39 18,85 21,40 23,64

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,90 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,57 3,12 3,19

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,47 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,59 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 10,53 11,55 12,35

Toplam: 120 27 15 23,25 19 36,16 52,58 60,62

TYT Türkçe dCBDdBB    D  aDeeBCCBAdBbDEbEbA dbCa Ab

Cevap Anahtarı A ECBDABBBCDADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAE

TYT Sosyal D E   EE bA    CBAe      

Cevap Anahtarı A DBECEEEEBAAEBCACBABEABBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Nokta 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Çevre ve Toplum 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA KAMER 74  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 18,85 21,40 23,64

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,90 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,57 3,12 3,19

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,47 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,59 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,53 11,55 12,35

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 5,90 11,80 14,68

Geometri 10 6 1 5,75 58 0,59 2,23 3,02

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 6,49 14,02 17,69

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,00 2,32 2,95

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,19 2,12 2,45

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,10 1,17 1,53

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 0,29 5,61 6,93

Toplam: 120 63 22 57,50 48 36,16 52,58 60,62

TYT Türkçe ECBDbBBB   cAABDcdBaCBAdBcDcEEdAdbACBbAa

Cevap Anahtarı A ECBDABBBCDADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAE

TYT Sosyal DBECEEEEBAAEBCcCBAdE     

Cevap Anahtarı A DBECEEEEBAAEBCACBABEABBCD

TYT Matematik CDAcDCDc DDDa D         E   C ADD  BD aC

Cevap Anahtarı A CDADDCDDBDDDCEDCECADEDDEEBDECCADDAABDADC

TYT Fen    e b      C    EdE

Cevap Anahtarı A ECEDACECBDEECADBDEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 1 50
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0
Renk 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA ÇETİN 121  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 18,85 21,40 23,64

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,90 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,57 3,12 3,19

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,47 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,59 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 10,53 11,55 12,35

Matematik-1 30 7 0 7,00 23 5,90 11,80 14,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,59 2,23 3,02

TYT Matematik 40 7 0 7,00 18 6,49 14,02 17,69

Toplam: 120 40 14 36,50 30 36,16 52,58 60,62

TYT Türkçe ceBD BBBCDd AAdDc aabBAeBAD EEAAd AbBDAd

Cevap Anahtarı A ECBDABBBCDADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAE

TYT Sosyal aBE  EEEa A BC  BA       

Cevap Anahtarı A DBECEEEEBAAEBCACBABEABBCD

TYT Matematik C   DC        D   A  D  E               

Cevap Anahtarı A CDADDCDDBDDDCEDCECADEDDEEBDECCADDAABDADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Çevre ve Toplum 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 1 0 20

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER A 122  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 18 11,50 29 18,85 21,40 23,64

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,90 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,57 3,12 3,19

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,47 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,59 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,53 11,55 12,35

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 5,90 11,80 14,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,59 2,23 3,02

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 6,49 14,02 17,69

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,00 2,32 2,95

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,19 2,12 2,45

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,10 1,17 1,53

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,29 5,61 6,93

Toplam: 120 32 27 25,25 21 36,16 52,58 60,62

TYT Türkçe BDbeBcEb cAdBDe eCCBA ed EbEdAda edcAa D

Cevap Anahtarı B BDABBBECADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAECD

TYT Sosyal a caBEBAEEBC EAAdb C     

Cevap Anahtarı B ECEDBEBAEEBCAEAABEBCBCDBA

TYT Matematik   b D  C    D                           

Cevap Anahtarı B ADDCDDDCDDCEDCECADEDDEEBDECCBDDAABDADCDA

TYT Fen   c   d     C b     

Cevap Anahtarı B EDACECEDEECACBDEBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Nokta 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 1 0 20

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Renk 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA DÜZGÜN 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 18,85 21,40 23,64

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,90 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,57 3,12 3,19

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,47 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,59 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,53 11,55 12,35

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 5,90 11,80 14,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,59 2,23 3,02

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 6,49 14,02 17,69

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,00 2,32 2,95

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,19 2,12 2,45

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,10 1,17 1,53

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 0,29 5,61 6,93

Toplam: 120 52 25 45,75 38 36,16 52,58 60,62

TYT Türkçe BDbBBBae DAAdDDcBC BAeBADEbE AdabCBbAECD

Cevap Anahtarı B BDABBBECADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAECD

TYT Sosyal EbEDBEBAcE d EAABbBC     

Cevap Anahtarı B ECEDBEBAEEBCAEAABEBCBCDBA

TYT Matematik AaDCbD CDDb   b A  D  Ec                

Cevap Anahtarı B ADDCDDDCDDCEDCECADEDDEEBDECCBDDAABDADCDA

TYT Fen d  e bE     C  ca   

Cevap Anahtarı B EDACECEDEECACBDEBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Renk 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA GÜLSEREN 126  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 7 14,25 36 18,85 21,40 23,64

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,90 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,57 3,12 3,19

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,47 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,59 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 10,53 11,55 12,35

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 5,90 11,80 14,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,59 2,23 3,02

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 6,49 14,02 17,69

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,00 2,32 2,95

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,19 2,12 2,45

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,10 1,17 1,53

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 0,29 5,61 6,93

Toplam: 120 25 19 20,25 17 36,16 52,58 60,62

TYT Türkçe B bBaBEC cAABD cBCaBA B           a Aa D

Cevap Anahtarı B BDABBBECADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAECD

TYT Sosyal     BEBA E C  cAd aC     

Cevap Anahtarı B ECEDBEBAEEBCAEAABEBCBCDBA

TYT Matematik e     e                                 

Cevap Anahtarı B ADDCDDDCDDCEDCECADEDDEEBDECCBDDAABDADCDA

TYT Fen a cedC  d b    c    

Cevap Anahtarı B EDACECEDEECACBDEBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Hareket 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Renk 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVİM BAHADIR 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 19 12,25 31 18,85 21,40 23,64

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,90 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,57 3,12 3,19

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,47 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,59 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,53 11,55 12,35

Toplam: 120 29 26 22,50 19 36,16 52,58 60,62

TYT Türkçe BeABB Eb e AdDccebeBAeecDEEEeAdadeBbAEa 

Cevap Anahtarı B BDABBBECADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAECD

TYT Sosyal de DBEaAEdBCAcAAebBC     

Cevap Anahtarı B ECEDBEBAEEBCAEAABEBCBCDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 3 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SS 12  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 18,85 21,40 23,64

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,90 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,57 3,12 3,19

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,47 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,59 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 10,53 11,55 12,35

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 5,90 11,80 14,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,59 2,23 3,02

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 6,49 14,02 17,69

Toplam: 120 55 18 50,50 42 36,16 52,58 60,62

TYT Türkçe cCBDABBBCD ceABcDaBaCB dBADEbEeAECAbBbAE

Cevap Anahtarı A ECBDABBBCDADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAE

TYT Sosyal DBE E EEBAAcBC CBAdE     

Cevap Anahtarı A DBECEEEEBAAEBCACBABEABBCD

TYT Matematik  DADDCD     aED  eADa   EBD aa          

Cevap Anahtarı A CDADDCDDBDDDCEDCECADEDDEEBDECCADDAABDADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0
Nokta 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR ODAK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YILDIRIM 154  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 14 7,50 19 18,85 21,40 23,64

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,90 2,53 3,01

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,57 3,12 3,19

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,47 3,06 3,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,59 2,83 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 10,53 11,55 12,35

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 5,90 11,80 14,68

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,59 2,23 3,02

TYT Matematik 40 3 7 1,25 3 6,49 14,02 17,69

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,00 2,32 2,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,19 2,12 2,45

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,10 1,17 1,53

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,29 5,61 6,93

Toplam: 120 24 25 17,75 15 36,16 52,58 60,62

TYT Türkçe Bbb B dC bA d c eCb c e DEEE  cCb c  a D

Cevap Anahtarı B BDABBBECADAABDDBBCCBACBADEEEAAECACBDAECD

TYT Sosyal Ee  BE AdE   EdAeEB      

Cevap Anahtarı B ECEDBEBAEEBCAEAABEBCBCDBA

TYT Matematik ee e       a C b           e  DA       c

Cevap Anahtarı B ADDCDDDCDDCEDCECADEDDEEBDECCBDDAABDADCDA

TYT Fen   A                 

Cevap Anahtarı B EDACECEDEECACBDEBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Nokta 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Çevre ve Toplum 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 5 1 2 20

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0
Renk 1 1 0 100
Basınç 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
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