
OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MİKRO ORİJİNAL AYT 2 25 71 109 7344

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 10,7 4,5 9,62 4,6 2,8 3,88 12,7 2,8 12,00 6,9 5,2 5,59 34,9 15,2 31,09 218,840 242,170 245,650

Okul Ortalaması 6,5 1,9 6,01 2,4 1,5 1,98 13,5 2,0 13,02 8,2 5,9 6,77 30,6 11,3 27,78 203,220 249,790 238,390

KATILIMLAR

1 0 HAYRA ERDAL  MB 32 4 31,00 12 1 11,75 44 5 42,75 280,405 1 1 917 233,748 1 15 3165 320,930 1 2 592

2 72 AA  M 25 6 23,50 17 4 16,00 5 0 5,00 47 10 44,50 274,998 1 2 1044 182,245 2 21 6242 246,383 2 10 3451

3 12345 SÜMEYYE   28 11 25,25 11 8 9,00 6 5 4,75 45 24 39,00 274,100 1 3 1075 197,100 2 18 5115 266,658 2 7 2396

4 100 ŞENNURE  MA 24 4 23,00 5 2 4,50 13 5 11,75 11 7 9,25 53 18 48,50 266,665 1 4 1258 259,720 8 10 2324 293,381 3 4 1316

5 55576 HAYRUNNİSA YAVAŞ  MA 7 2 6,50 35 1 34,75 27 11 24,25 69 14 65,50 243,020 2 5 2038 406,935 1 1 168 346,080 1 1 225

6 12345 SENA GÜLSEREN  MB 15 5 13,75 6 1 5,75 21 6 19,50 201,965 2 12 4283 155,545 4 25 7176 189,453 3 21 6450

7 144 ÜMMÜ GÜLSÜM  MB 14 10 11,50 7 12 4,00 1 0 1,00 22 22 16,50 200,513 3 14 4354 168,758 2 23 6881 195,305 2 19 6193

8 23 AB  M 7 4 6,00 5 2 4,50 6 1 5,75 1 9 -1,25 19 16 15,00 185,573 3 16 5219 180,323 3 22 6379 192,758 3 20 6308

9 12345 ELİF TEPE  MB 10 1 9,75 5 8 3,00 2 0 2,00 17 9 14,75 181,853 4 19 5438 161,185 3 24 7080 182,335 4 23 6735

10 78 BUSE AŞCI  MA 3 1 2,75 3 4 2,00 6 9 3,75 12 14 8,50 175,180 12 21 5792 197,865 14 17 5068 176,863 15 24 6873
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MİKRO ORİJİNAL AYT 2 25 71 109 7344

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 10,7 4,5 9,62 4,6 2,8 3,88 12,7 2,8 12,00 6,9 5,2 5,59 34,9 15,2 31,09 218,840 242,170 245,650

Okul Ortalaması 6,5 1,9 6,01 2,4 1,5 1,98 13,5 2,0 13,02 8,2 5,9 6,77 30,6 11,3 27,78 203,220 249,790 238,390

KATILIMLAR

1 55576 HAYRUNNİSA YAVAŞ  MA 7 2 6,50 35 1 34,75 27 11 24,25 69 14 65,50 243,020 2 5 2038 406,935 1 1 168 346,080 1 1 225

2 72 REYYAN A KIN  MA 32 5 30,75 30 10 27,50 62 15 58,25 213,578 3 6 3590 393,388 2 2 254 304,483 2 3 998

3 106 MEYDE   32 0 32,00 13 10 10,50 45 10 42,50 183,520 2 17 5335 319,290 1 3 1158 276,879 1 5 1950

4 0 YUNUS EMRE METE  MA 16 1 15,75 19 5 17,75 35 6 33,50 203,895 6 10 4168 315,465 3 4 1231 252,770 5 9 3110

5 12345 ZEYNEP YILMAZ  MA 36 1 35,75 22 10 19,50 58 11 55,25 143,050 14 24 7241 312,985 4 5 1276 245,445 6 11 3500

6 65 HALİL ŞENGÜL  M 22 2 21,50 8 10 5,50 30 12 27,00 204,940 2 9 4104 298,893 1 6 1481 269,830 1 6 2257

7 8 ALPEREN ÇAKIR  MA 16 0 16,00 8 1 7,75 24 1 23,75 205,098 4 7 4097 286,570 5 7 1712 254,718 4 8 3021

8 10999 EMİR YÜKSEL  MA 14 2 13,50 9 5 7,75 23 7 21,25 202,670 7 11 4245 280,035 6 8 1853 245,250 7 12 3517

9 117 REYYAN KAYAR  MA 7 1 6,75 12 1 11,75 19 2 18,50 205,023 5 8 4102 275,955 7 9 1928 228,928 9 14 4328

10 100 ŞENNURE  MA 24 4 23,00 5 2 4,50 13 5 11,75 11 7 9,25 53 18 48,50 266,665 1 4 1258 259,720 8 10 2324 293,381 3 4 1316

11 86 İKRA T  MA 15 4 14,00 11 13 7,75 26 17 21,75 180,213 11 20 5515 255,863 9 11 2428 223,413 11 16 4621

12 1234 MÜZEYYEN ÇEVİK  MA 14 0 14,00 8 10 5,50 22 10 19,50 183,520 10 17 5335 254,790 10 12 2448 226,839 10 15 4446

13 26127 GÜLYAVAŞ  MA 12 1 11,75 12 1 11,75 201,443 8 13 4316 250,128 11 13 2585 239,118 8 13 3829

14 86 İSMET YAŞAR  MA 14 4 13,00 13 20 8,00 27 24 21,00 172,630 13 22 5901 245,665 12 14 2719 212,790 13 18 5253

15 0 HAYRA ERDAL  MB 32 4 31,00 12 1 11,75 44 5 42,75 280,405 1 1 917 233,748 1 15 3165 320,930 1 2 592

16 3443 YUNUS EMRE KUTLU  MA 6 3 5,25 2 6 0,50 8 9 5,75 199,450 9 15 4414 231,708 13 16 3245 218,985 12 17 4871

17 78 BUSE AŞCI  MA 3 1 2,75 3 4 2,00 6 9 3,75 12 14 8,50 175,180 12 21 5792 197,865 14 17 5068 176,863 15 24 6873

18 12345 SÜMEYYE   28 11 25,25 11 8 9,00 6 5 4,75 45 24 39,00 274,100 1 3 1075 197,100 2 18 5115 266,658 2 7 2396

19 12345 ÖMER ÜNLÜ  MA 14 1 13,75 0 1 -0,25 14 2 13,50 143,050 14 24 7241 193,585 15 19 5372 184,285 14 22 6674

20 0 ERKAM KARAGÖZ   5 8 3,00 6 9 3,75 11 17 6,75 154,105 3 23 7038 186,978 3 20 5857 165,825 3 25 7124

21 72 AA  M 25 6 23,50 17 4 16,00 5 0 5,00 47 10 44,50 274,998 1 2 1044 182,245 2 21 6242 246,383 2 10 3451

22 23 AB  M 7 4 6,00 5 2 4,50 6 1 5,75 1 9 -1,25 19 16 15,00 185,573 3 16 5219 180,323 3 22 6379 192,758 3 20 6308

23 144 ÜMMÜ GÜLSÜM  MB 14 10 11,50 7 12 4,00 1 0 1,00 22 22 16,50 200,513 3 14 4354 168,758 2 23 6881 195,305 2 19 6193

24 12345 ELİF TEPE  MB 10 1 9,75 5 8 3,00 2 0 2,00 17 9 14,75 181,853 4 19 5438 161,185 3 24 7080 182,335 4 23 6735
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MİKRO ORİJİNAL AYT 2 25 71 109 7344

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 10,7 4,5 9,62 4,6 2,8 3,88 12,7 2,8 12,00 6,9 5,2 5,59 34,9 15,2 31,09 218,840 242,170 245,650

Okul Ortalaması 6,5 1,9 6,01 2,4 1,5 1,98 13,5 2,0 13,02 8,2 5,9 6,77 30,6 11,3 27,78 203,220 249,790 238,390

KATILIMLAR

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MİKRO ORİJİNAL AYT 2 25 71 109 7344

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 10,7 4,5 9,62 4,6 2,8 3,88 12,7 2,8 12,00 6,9 5,2 5,59 34,9 15,2 31,09 218,840 242,170 245,650

Okul Ortalaması 6,5 1,9 6,01 2,4 1,5 1,98 13,5 2,0 13,02 8,2 5,9 6,77 30,6 11,3 27,78 203,220 249,790 238,390

KATILIMLAR

1 55576 HAYRUNNİSA YAVAŞ  MA 7 2 6,50 35 1 34,75 27 11 24,25 69 14 65,50 243,020 2 5 2038 406,935 1 1 168 346,080 1 1 225

2 0 HAYRA ERDAL  MB 32 4 31,00 12 1 11,75 44 5 42,75 280,405 1 1 917 233,748 1 15 3165 320,930 1 2 592

3 72 REYYAN A KIN  MA 32 5 30,75 30 10 27,50 62 15 58,25 213,578 3 6 3590 393,388 2 2 254 304,483 2 3 998

4 100 ŞENNURE  MA 24 4 23,00 5 2 4,50 13 5 11,75 11 7 9,25 53 18 48,50 266,665 1 4 1258 259,720 8 10 2324 293,381 3 4 1316

5 106 MEYDE   32 0 32,00 13 10 10,50 45 10 42,50 183,520 2 17 5335 319,290 1 3 1158 276,879 1 5 1950

6 65 HALİL ŞENGÜL  M 22 2 21,50 8 10 5,50 30 12 27,00 204,940 2 9 4104 298,893 1 6 1481 269,830 1 6 2257

7 12345 SÜMEYYE   28 11 25,25 11 8 9,00 6 5 4,75 45 24 39,00 274,100 1 3 1075 197,100 2 18 5115 266,658 2 7 2396

8 8 ALPEREN ÇAKIR  MA 16 0 16,00 8 1 7,75 24 1 23,75 205,098 4 7 4097 286,570 5 7 1712 254,718 4 8 3021

9 0 YUNUS EMRE METE  MA 16 1 15,75 19 5 17,75 35 6 33,50 203,895 6 10 4168 315,465 3 4 1231 252,770 5 9 3110

10 72 AA  M 25 6 23,50 17 4 16,00 5 0 5,00 47 10 44,50 274,998 1 2 1044 182,245 2 21 6242 246,383 2 10 3451

11 12345 ZEYNEP YILMAZ  MA 36 1 35,75 22 10 19,50 58 11 55,25 143,050 14 24 7241 312,985 4 5 1276 245,445 6 11 3500

12 10999 EMİR YÜKSEL  MA 14 2 13,50 9 5 7,75 23 7 21,25 202,670 7 11 4245 280,035 6 8 1853 245,250 7 12 3517

13 26127 GÜLYAVAŞ  MA 12 1 11,75 12 1 11,75 201,443 8 13 4316 250,128 11 13 2585 239,118 8 13 3829

14 117 REYYAN KAYAR  MA 7 1 6,75 12 1 11,75 19 2 18,50 205,023 5 8 4102 275,955 7 9 1928 228,928 9 14 4328

15 1234 MÜZEYYEN ÇEVİK  MA 14 0 14,00 8 10 5,50 22 10 19,50 183,520 10 17 5335 254,790 10 12 2448 226,839 10 15 4446

16 86 İKRA T  MA 15 4 14,00 11 13 7,75 26 17 21,75 180,213 11 20 5515 255,863 9 11 2428 223,413 11 16 4621

17 3443 YUNUS EMRE KUTLU  MA 6 3 5,25 2 6 0,50 8 9 5,75 199,450 9 15 4414 231,708 13 16 3245 218,985 12 17 4871

18 86 İSMET YAŞAR  MA 14 4 13,00 13 20 8,00 27 24 21,00 172,630 13 22 5901 245,665 12 14 2719 212,790 13 18 5253

19 144 ÜMMÜ GÜLSÜM  MB 14 10 11,50 7 12 4,00 1 0 1,00 22 22 16,50 200,513 3 14 4354 168,758 2 23 6881 195,305 2 19 6193

20 23 AB  M 7 4 6,00 5 2 4,50 6 1 5,75 1 9 -1,25 19 16 15,00 185,573 3 16 5219 180,323 3 22 6379 192,758 3 20 6308

21 12345 SENA GÜLSEREN  MB 15 5 13,75 6 1 5,75 21 6 19,50 201,965 2 12 4283 155,545 4 25 7176 189,453 3 21 6450

22 12345 ÖMER ÜNLÜ  MA 14 1 13,75 0 1 -0,25 14 2 13,50 143,050 14 24 7241 193,585 15 19 5372 184,285 14 22 6674

23 12345 ELİF TEPE  MB 10 1 9,75 5 8 3,00 2 0 2,00 17 9 14,75 181,853 4 19 5438 161,185 3 24 7080 182,335 4 23 6735

24 78 BUSE AŞCI  MA 3 1 2,75 3 4 2,00 6 9 3,75 12 14 8,50 175,180 12 21 5792 197,865 14 17 5068 176,863 15 24 6873

25 0 ERKAM KARAGÖZ   5 8 3,00 6 9 3,75 11 17 6,75 154,105 3 23 7038 186,978 3 20 5857 165,825 3 25 7124
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MİKRO ORİJİNAL AYT 2 25 71 109 7344

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 10,7 4,5 9,62 4,6 2,8 3,88 12,7 2,8 12,00 6,9 5,2 5,59 34,9 15,2 31,09 218,840 242,170 245,650

Okul Ortalaması 6,5 1,9 6,01 2,4 1,5 1,98 13,5 2,0 13,02 8,2 5,9 6,77 30,6 11,3 27,78 203,220 249,790 238,390

KATILIMLAR
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SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL AYT 2
KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKAM KARAGÖZ 0   

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 13 7 11,25 28

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

TYT Matematik 40 14 9 11,75 29

TYT Fen 20 3 9 0,75 4

Matematik-2 30 5 8 3,00 10 9,92 10,53 9,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 2,49 2,19

Matematik 40 5 8 3,00 8 13,25 13,02 12,00

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,58 1,56 1,33

Kimya 13 3 6 1,50 12 1,67 1,91 1,49

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 2,50 3,30 2,77

Fen Bilimleri 40 6 9 3,75 9 4,75 6,77 5,59

Toplam: 280 52 49 39,75 14 75,57 82,31 84,92

Matematik D DcB  D     Decac dac                  

Cevap Anahtarı B DDDDBCCDDDCBBDCBEDACDBAAACDACDBBBDDBEACA

Fen Bilimleri               dCdCD d aac    bcCDbD     

Cevap Anahtarı B DEBAAEDEEBDCCBACACDBBEDEBBDECADCDDDCCCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 4 1 2 25
DİZİLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 2 0
TÜREV 4 0 2 0
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%
KUVVET VE HAREKET 3 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 2 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEYDE 106   

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 10 25,24 63

TYT Sosyal 20 11 4 10,25 51

TYT Matematik 40 16 3 15,30 38

TYT Fen 20 8 3 7,67 38

Matematik-2 30 22 0 22,00 73 9,92 10,53 9,82

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,33 2,49 2,19

Matematik 40 32 0 32,00 80 13,25 13,02 12,00

Fizik 14 3 5 1,75 13 0,58 1,56 1,33

Kimya 13 4 2 3,50 27 1,67 1,91 1,49

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 2,50 3,30 2,77

Fen Bilimleri 40 13 10 10,50 26 4,75 6,77 5,59

Toplam: 280 108 30 100,96 36 75,57 82,31 84,92

Matematik DBDD CDDDCCBBCDCBDA       AAADBDBBBDACAE

Cevap Anahtarı A DBDDDCDDDCCBBCDCBDABAEDDCCAAADBDBBBDACAE

Fen Bilimleri addE cDc  D   bD BC  E  a  D Ae  CDEb dC

Cevap Anahtarı A DAAEBEDEBCDBCEADABCCDEBEBDBDDACDECDEECCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 4 4 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 5 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%
KUVVET VE HAREKET 3 0 2 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 1 50
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4 0 1 0
MODERN FİZİK 2 1 0 50
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 0 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE 12345   

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 10 27,50 69

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 7 13 3,75 9

TYT Fen 20 3 4 2,00 10

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,17 1,28 1,81

Edebiyat 18 14 4 13,00 72 4,33 2,63 4,22

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 1,75 1,31 2,15

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,17 0,79 1,45

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 11 25,25 63 8,42 6,01 9,62

Tarih-2 11 6 3 5,25 48 1,75 0,43 1,04

Coğrafya-2 11 5 5 3,75 34 1,25 0,45 1,12

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,19 0,50

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,07 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 0,84 0,91

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 11 8 9,00 23 3,00 1,98 3,88

Matematik-2 30 6 5 4,75 16 9,92 10,53 9,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 2,49 2,19

Matematik 40 6 5 4,75 12 13,25 13,02 12,00

Toplam: 280 100 56 86,00 31 75,57 82,31 84,92

Edebiyat-Sosyal-1 BCCddCDACcECDDaBCBaEADaEcbCCEBE BdbCCAeA

Cevap Anahtarı B BCCEACDACDECDDEBCBDEADBEDECCEBEEBEDCCAAA

Sosyal-2 aBaEDAE  aAEEDdbBe beA                        

Cevap Anahtarı B CBCEDAEDABAEEDCEBDCECACAAAEEADBADDAEEECBBBCDCE

Matematik   DDc dD c  B   c c   A A               

Cevap Anahtarı B DDDDBCCDDDCBBDCBEDACDBAAACDACDBBBDDBEACA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50
ŞİİR 1 0 0
Edebiyat S D Y B%
ŞİİR 12 8 3 67
HİKÂYE 2 2 0 100
MASAL - FABL - EFSANE - DESTAN 2 2 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 0 1 0
Tarih-1 S D Y B%
MİLLİ MÜCADELE 3 2 1 67
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 0 2 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 2 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 0 2 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Coğrafya-2 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 0 0 0
Felsefe Grubu S D Y B%
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM VE BİLİM 2 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 4 1 0 25
DİZİLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 2 1 50
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AA 72  M

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 18 15,50 39

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 6 0 6,00 100 2,42 1,28 1,81

Edebiyat 18 11 3 10,25 57 5,00 2,63 4,22

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 1,25 1,31 2,15

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,17 0,79 1,45

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 6 23,50 59 9,83 6,01 9,62

Tarih-2 11 2 1 1,75 16 0,92 0,43 1,04

Coğrafya-2 11 8 2 7,50 68 2,42 0,45 1,12

Felsefe 6 2 0 2,00 33 0,67 0,19 0,50

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 0,67 0,07 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 2,17 0,84 0,91

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 17 4 16,00 40 6,83 1,98 3,88

Matematik-2 30 5 0 5,00 17 8,50 10,53 9,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,25 2,49 2,19

Matematik 40 5 0 5,00 13 10,75 13,02 12,00

Toplam: 280 87 34 78,50 28 76,83 82,31 84,92

Edebiyat-Sosyal-1 BCCEACDA eEbD  BCB EADBdDbC E E   eCCAeA

Cevap Anahtarı B BCCEACDACDECDDEBCBDEADBEDECCEBEEBEDCCAAA

Sosyal-2 aB   A     EEDCEBD bCcC    EA   D AEd  B      

Cevap Anahtarı B CBCEDAEDABAEEDCEBDCECACAAAEEADBADDAEEECBBBCDCE

Matematik   DDB CD                                

Cevap Anahtarı B DDDDBCCDDDCBBDCBEDACDBAAACDACDBBBDDBEACA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75
ŞİİR 1 0 0
Edebiyat S D Y B%
ŞİİR 12 7 1 58
HİKÂYE 2 2 0 100
MASAL - FABL - EFSANE - DESTAN 2 1 0 50
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 1 0 100
ROMAN 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 0 1 0
Tarih-1 S D Y B%
MİLLİ MÜCADELE 3 1 1 33
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 1 0 50
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 1 0 50
Coğrafya-1 S D Y B%
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-2 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 1 0 50
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100
TOPLUMSAL KURUMLAR 0 0 0
Felsefe Grubu S D Y B%
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 2 0 100
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM VE BİLİM 2 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 4 1 0 25
DİZİLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AB 23  M

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 15 15,25 38

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14

TYT Fen 20 6 6 4,50 23

Türkçe 6 2 3 1,25 21 2,42 1,28 1,81

Edebiyat 18 5 1 4,75 26 5,00 2,63 4,22

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,25 1,31 2,15

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,17 0,79 1,45

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 4 6,00 15 9,83 6,01 9,62

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 0,92 0,43 1,04

Coğrafya-2 11 0 1 -0,25 -2 2,42 0,45 1,12

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,67 0,19 0,50

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,67 0,07 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 2,17 0,84 0,91

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 5 2 4,50 11 6,83 1,98 3,88

Matematik-2 30 6 1 5,75 19 8,50 10,53 9,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,25 2,49 2,19

Matematik 40 6 1 5,75 14 10,75 13,02 12,00

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 -0,58 1,56 1,33

Kimya 13 0 5 -1,25 -10 0,42 1,91 1,49

Biyoloji 13 1 3 0,25 2 1,58 3,30 2,77

Fen Bilimleri 40 1 9 -1,25 -3 1,42 6,77 5,59

Toplam: 280 60 46 48,50 17 76,83 82,31 84,92

Edebiyat-Sosyal-1 BbdCd C     B   CE B   b                

Cevap Anahtarı A BEACCDCECDACBEDDCEABDEBDEBCEDEECEBACCADA

Sosyal-2       B      a                     BeAEE      

Cevap Anahtarı A CEAEDCBBADAECBEDDCECEAAAACDEBEADDAEBCAEECECDBB

Matematik DBDb   D    BC                          

Cevap Anahtarı A DBDDDCDDDCCBBCDCBDABAEDDCCAAADBDBBBDACAE

Fen Bilimleri          e    e    b    cbdc Adc        

Cevap Anahtarı A DAAEBEDEBCDBCEADABCCDEBEBDBDDACDECDEECCC
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 1 2 25
Edebiyat S D Y B%
ŞİİR 12 3 1 25
HİKÂYE 2 1 0 50
MASAL - FABL - EFSANE - DESTAN 2 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 1 0 100
ROMAN 1 0 0 0
Tarih-1 S D Y B%
MİLLİ MÜCADELE 3 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-2 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
Felsefe Grubu S D Y B%
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM VE BİLİM 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 4 1 0 25
DİZİLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%
KUVVET VE HAREKET 3 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL ŞENGÜL 65  M

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,25 58

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76

TYT Fen 20 13 7 11,25 56

Matematik-2 30 15 1 14,75 49 8,50 10,53 9,82

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,25 2,49 2,19

Matematik 40 22 2 21,50 54 10,75 13,02 12,00

Fizik 14 0 6 -1,50 -11 -0,58 1,56 1,33

Kimya 13 3 2 2,50 19 0,42 1,91 1,49

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 1,58 3,30 2,77

Fen Bilimleri 40 8 10 5,50 14 1,42 6,77 5,59

Toplam: 280 113 38 103,50 37 76,83 82,31 84,92

Matematik DBDDDCDD C BBd            AAADBaBB DACA 

Cevap Anahtarı A DBDDDCDDDCCBBCDCBDABAEDDCCAAADBDBBBDACAE

Fen Bilimleri  e   a daac   AcABe          eC E DE  dC

Cevap Anahtarı A DAAEBEDEBCDBCEADABCCDEBEBDBDDACDECDEECCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 4 3 0 75
DİZİLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 5 4 0 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%
KUVVET VE HAREKET 3 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4 0 2 0
MODERN FİZİK 2 0 2 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN ÇAKIR 8  MA

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,50 79

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51

TYT Fen 20 10 3 9,25 46

Matematik-2 30 12 0 12,00 40 12,93 10,53 9,82

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,98 2,49 2,19

Matematik 40 16 0 16,00 40 15,92 13,02 12,00

Fizik 14 5 1 4,75 34 2,60 1,56 1,33

Kimya 13 3 0 3,00 23 2,77 1,91 1,49

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 4,68 3,30 2,77

Fen Bilimleri 40 8 1 7,75 19 10,05 6,77 5,59

Toplam: 280 104 13 100,75 36 91,08 82,31 84,92

Matematik D DDB CD  C  DC   A   A A     B BDD     

Cevap Anahtarı B DDDDBCCDDDCBBDCBEDACDBAAACDACDBBBDDBEACA

Fen Bilimleri    A E Ed D C A A  B                    

Cevap Anahtarı B DEBAAEDEEBDCCBACACDBBEDEBBDECADCDDDCCCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 4 3 0 75
DİZİLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 3 0 75
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%
KUVVET VE HAREKET 3 1 0 33
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4 2 0 50
MODERN FİZİK 2 1 0 50
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
Kimya S D Y B%
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE AŞCI 78  MA

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 8 23,00 58

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14

TYT Fen 20 9 5 7,75 39

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,05 0,43 1,04

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,00 0,45 1,12

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,19 0,50

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,07 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 0,43 0,84 0,91

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 3 1 2,75 7 0,48 1,98 3,88

Matematik-2 30 3 4 2,00 7 12,93 10,53 9,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,98 2,49 2,19

Matematik 40 3 4 2,00 5 15,92 13,02 12,00

Fizik 14 2 3 1,25 9 2,60 1,56 1,33

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 2,77 1,91 1,49

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 4,68 3,30 2,77

Fen Bilimleri 40 6 9 3,75 9 10,05 6,77 5,59

Toplam: 280 62 35 53,25 19 91,08 82,31 84,92

Sosyal-2                                    B AdE      

Cevap Anahtarı A CEAEDCBBADAECBEDDCECEAAAACDEBEADDAEBCAEECECDBB

Matematik D  DcCe     ed                          

Cevap Anahtarı A DBDDDCDDDCCBBCDCBDABAEDDCCAAADBDBBBDACAE

Fen Bilimleri    E  aE  e a d   e       dDDeCc  D   d 

Cevap Anahtarı A DAAEBEDEBCDBCEADABCCDEBEBDBDDACDECDEECCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-2 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
Felsefe Grubu S D Y B%
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM VE BİLİM 2 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 4 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%
KUVVET VE HAREKET 3 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 0 50
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4 1 1 25
MODERN FİZİK 2 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0
Biyoloji S D Y B%
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 1 0



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR YÜKSEL 10999  MA

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,00 70

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51

TYT Matematik 40 22 0 22,00 55

TYT Fen 20 15 2 14,50 73

Matematik-2 30 12 2 11,50 38 12,93 10,53 9,82

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,98 2,49 2,19

Matematik 40 14 2 13,50 34 15,92 13,02 12,00

Fizik 14 0 0 0,00 0 2,60 1,56 1,33

Kimya 13 3 2 2,50 19 2,77 1,91 1,49

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 4,68 3,30 2,77

Fen Bilimleri 40 9 5 7,75 19 10,05 6,77 5,59

Toplam: 280 101 20 96,00 34 91,08 82,31 84,92

Matematik DBDDeCDD C B         c   CAA  BD        

Cevap Anahtarı A DBDDDCDDDCCBBCDCBDABAEDDCCAAADBDBBBDACAE

Fen Bilimleri               AD Bad       DDeCDdCeE    

Cevap Anahtarı A DAAEBEDEBCDBCEADABCCDEBEBDBDDACDECDEECCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 4 3 0 75
DİZİLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%
KUVVET VE HAREKET 3 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLYAVAŞ 26127  MA

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 9 27,75 69

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19

TYT Matematik 40 34 1 33,75 84

TYT Fen 20 9 2 8,50 43

Matematik-2 30 8 0 8,00 27 12,93 10,53 9,82

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,98 2,49 2,19

Matematik 40 12 1 11,75 29 15,92 13,02 12,00

Toplam: 280 89 14 85,50 31 91,08 82,31 84,92

Matematik D  D  DD    BC            AA  BD   DAe  

Cevap Anahtarı A DBDDDCDDDCCBBCDCBDABAEDDCCAAADBDBBBDACAE
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MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 4 2 0 50
DİZİLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 1 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNNİSA YAVAŞ 55576  MA

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Türkçe 6 3 2 2,50 42 0,40 1,28 1,81

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,60 2,63 4,22

Tarih-1 10 4 0 4,00 40 0,72 1,31 2,15

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,25 0,79 1,45

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 2 6,50 16 1,97 6,01 9,62

Matematik-2 30 25 1 24,75 83 12,93 10,53 9,82

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,98 2,49 2,19

Matematik 40 35 1 34,75 87 15,92 13,02 12,00

Fizik 14 8 6 6,50 46 2,60 1,56 1,33

Kimya 13 11 1 10,75 83 2,77 1,91 1,49

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 4,68 3,30 2,77

Fen Bilimleri 40 27 11 24,25 61 10,05 6,77 5,59

Toplam: 280 165 30 157,50 56 91,08 82,31 84,92

Edebiyat-Sosyal-1 B dCbD                  E C  EE         

Cevap Anahtarı A BEACCDCECDACBEDDCEABDEBDEBCEDEECEBACCADA

Matematik DBDD CDDDCCBeCDCBDA  E DCCAAADBDBBBDACAE

Cevap Anahtarı A DBDDDCDDDCCBBCDCBDABAEDDCCAAADBDBBBDACAE

Fen Bilimleri aecEBcDEBCeeCEADABaCDEB BDBDDACDEC adaCe

Cevap Anahtarı A DAAEBEDEBCDBCEADABCCDEBEBDBDDACDECDEECCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50
Edebiyat S D Y B%
ŞİİR 12 0 0 0
HİKÂYE 2 0 0 0
MASAL - FABL - EFSANE - DESTAN 2 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
Tarih-1 S D Y B%
MİLLİ MÜCADELE 3 1 0 33
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 1 0 50
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 1 0 50
Coğrafya-1 S D Y B%
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 4 4 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 2 0 50
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 5 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%
KUVVET VE HAREKET 3 1 2 33
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 1 50
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4 3 1 75
MODERN FİZİK 2 1 1 50
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Kimya S D Y B%
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100
Biyoloji S D Y B%
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA T 86  MA

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 11 22,25 56

TYT Sosyal 20 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 22 1 21,75 54

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Matematik-2 30 15 4 14,00 47 12,93 10,53 9,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,98 2,49 2,19

Matematik 40 15 4 14,00 35 15,92 13,02 12,00

Fizik 14 5 8 3,00 21 2,60 1,56 1,33

Kimya 13 4 4 3,00 23 2,77 1,91 1,49

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 4,68 3,30 2,77

Fen Bilimleri 40 11 13 7,75 19 10,05 6,77 5,59

Toplam: 280 86 35 77,25 28 91,08 82,31 84,92

Matematik D DDB Cb DCBBDC E Ad  A Ad   c          

Cevap Anahtarı B DDDDBCCDDDCBBDCBEDACDBAAACDACDBBBDDBEACA

Fen Bilimleri Db bddeEEBDaacbCAdD e    Bb    C  e   E 

Cevap Anahtarı B DEBAAEDEEBDCCBACACDBBEDEBBDECADCDDDCCCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 4 3 0 75
DİZİLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 4 3 1 75
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%
KUVVET VE HAREKET 3 0 2 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4 1 3 25
MODERN FİZİK 2 1 1 50
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Kimya S D Y B%
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50
Biyoloji S D Y B%
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMET YAŞAR 86  MA

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 16 20,00 50

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 8 7 6,25 16

TYT Fen 20 11 8 9,00 45

Matematik-2 30 14 4 13,00 43 12,93 10,53 9,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,98 2,49 2,19

Matematik 40 14 4 13,00 33 15,92 13,02 12,00

Fizik 14 5 7 3,25 23 2,60 1,56 1,33

Kimya 13 4 4 3,00 23 2,77 1,91 1,49

Biyoloji 13 4 9 1,75 13 4,68 3,30 2,77

Fen Bilimleri 40 13 20 8,00 20 10,05 6,77 5,59

Toplam: 280 85 60 70,00 25 91,08 82,31 84,92

Matematik DBDD CDDDCCBde  a    b    AAA           

Cevap Anahtarı A DBDDDCDDDCCBBCDCBDABAEDDCCAAADBDBBBDACAE

Fen Bilimleri abcEBccEaaDB  bD BC  E  abdeaeebEeDEaCee

Cevap Anahtarı A DAAEBEDEBCDBCEADABCCDEBEBDBDDACDECDEECCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 4 4 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 3 0 75
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%
KUVVET VE HAREKET 3 1 2 33
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 1 50
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4 2 1 50
MODERN FİZİK 2 1 1 50
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 0 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0
Biyoloji S D Y B%
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜZEYYEN ÇEVİK 1234  MA

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 10 25,24 63

TYT Sosyal 20 11 4 10,25 51

TYT Matematik 40 16 3 15,30 38

TYT Fen 20 8 3 7,67 38

Matematik-2 30 13 0 13,00 43 12,93 10,53 9,82

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,98 2,49 2,19

Matematik 40 14 0 14,00 35 15,92 13,02 12,00

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 2,60 1,56 1,33

Kimya 13 1 3 0,25 2 2,77 1,91 1,49

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 4,68 3,30 2,77

Fen Bilimleri 40 8 10 5,50 14 10,05 6,77 5,59

Toplam: 280 85 30 77,96 28 91,08 82,31 84,92

Matematik DDDDB CD  C BDC      B  A       B       

Cevap Anahtarı B DDDDBCCDDDCBBDCBEDACDBAAACDACDBBBDDBEACA

Fen Bilimleri ab A b c  c    ed        Bb CeD DDD e E 

Cevap Anahtarı B DEBAAEDEEBDCCBACACDBBEDEBBDECADCDDDCCCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 4 3 0 75
DİZİLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 1 0 25
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%
KUVVET VE HAREKET 3 1 0 33
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4 0 1 0
MODERN FİZİK 2 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50
Biyoloji S D Y B%
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 1 0



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÜNLÜ 12345  MA

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 17 10 14,50 36

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 3 0 3,00 15

Matematik-2 30 11 1 10,75 36 12,93 10,53 9,82

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,98 2,49 2,19

Matematik 40 14 1 13,75 34 15,92 13,02 12,00

Fizik 14 0 0 0,00 0 2,60 1,56 1,33

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 2,77 1,91 1,49

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 4,68 3,30 2,77

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 10,05 6,77 5,59

Toplam: 280 41 15 37,25 13 91,08 82,31 84,92

Matematik D  DB bD  CB DC   A  BA       B B D     

Cevap Anahtarı B DDDDBCCDDDCBBDCBEDACDBAAACDACDBBBDDBEACA

Fen Bilimleri                 e                       

Cevap Anahtarı B DEBAAEDEEBDCCBACACDBBEDEBBDECADCDDDCCCEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 4 3 0 75
DİZİLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%
KUVVET VE HAREKET 3 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN A KIN 72  MA

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 27 7 25,25 63

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 30 23 4 22,00 73 12,93 10,53 9,82

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,98 2,49 2,19

Matematik 40 32 5 30,75 77 15,92 13,02 12,00

Fizik 14 12 2 11,50 82 2,60 1,56 1,33

Kimya 13 9 4 8,00 62 2,77 1,91 1,49

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 4,68 3,30 2,77

Fen Bilimleri 40 30 10 27,50 69 10,05 6,77 5,59

Toplam: 280 152 39 142,25 51 91,08 82,31 84,92

Matematik DBDDDCDDeCCBBCDCBDABAb  C AcAaBDBBBDACcE

Cevap Anahtarı A DBDDDCDDDCCBBCDCBDABAEDDCCAAADBDBBBDACAE

Fen Bilimleri eAAEBEDEBCDaCEADABbdDEddBDBDDACbECDEbCdb

Cevap Anahtarı A DAAEBEDEBCDBCEADABCCDEBEBDBDDACDECDEECCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 4 3 1 75
DİZİLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 2 2 50
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 5 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4 3 1 75
MODERN FİZİK 2 2 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Kimya S D Y B%
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 2 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100
Biyoloji S D Y B%
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN KAYAR 117  MA

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 4 33,00 83

TYT Sosyal 20 10 0 10,00 50

TYT Matematik 40 25 1 24,75 62

TYT Fen 20 10 3 9,25 46

Matematik-2 30 7 1 6,75 23 12,93 10,53 9,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,98 2,49 2,19

Matematik 40 7 1 6,75 17 15,92 13,02 12,00

Fizik 14 0 0 0,00 0 2,60 1,56 1,33

Kimya 13 2 1 1,75 13 2,77 1,91 1,49

Biyoloji 13 10 0 10,00 77 4,68 3,30 2,77

Fen Bilimleri 40 12 1 11,75 29 10,05 6,77 5,59

Toplam: 280 98 10 95,50 34 91,08 82,31 84,92

Matematik DBDb CDDD                               

Cevap Anahtarı A DBDDDCDDDCCBBCDCBDABAEDDCCAAADBDBBBDACAE

Fen Bilimleri               Ac        B  DDACDECDEE   

Cevap Anahtarı A DAAEBEDEBCDBCEADABCCDEBEBDBDDACDECDEECCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 4 3 0 75
DİZİLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%
KUVVET VE HAREKET 3 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞENNURE 100  MA

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 10 25,24 63

TYT Sosyal 20 11 4 10,25 51

TYT Matematik 40 16 3 15,30 38

TYT Fen 20 8 3 7,67 38

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,40 1,28 1,81

Edebiyat 18 9 0 9,00 50 0,60 2,63 4,22

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 0,72 1,31 2,15

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,25 0,79 1,45

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 4 23,00 58 1,97 6,01 9,62

Tarih-2 11 1 1 0,75 7 0,05 0,43 1,04

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,00 0,45 1,12

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,19 0,50

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,07 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 0,43 0,84 0,91

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 5 2 4,50 11 0,48 1,98 3,88

Matematik-2 30 11 3 10,25 34 12,93 10,53 9,82

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,98 2,49 2,19

Matematik 40 13 5 11,75 29 15,92 13,02 12,00

Fizik 14 1 3 0,25 2 2,60 1,56 1,33

Kimya 13 1 2 0,50 4 2,77 1,91 1,49

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 4,68 3,30 2,77

Fen Bilimleri 40 11 7 9,25 23 10,05 6,77 5,59

Toplam: 280 116 38 106,96 38 91,08 82,31 84,92

Edebiyat-Sosyal-1 BdeCCDCE DACB   C    E DEaC DEE EBeCCA A

Cevap Anahtarı A BEACCDCECDACBEDDCEABDEBDEBCEDEECEBACCADA

Sosyal-2   A b                              BbAEE      

Cevap Anahtarı A CEAEDCBBADAECBEDDCECEAAAACDEBEADDAEBCAEECECDBB

Matematik DBDD  DDDe BBd  dD        A   Be d D    

Cevap Anahtarı A DBDDDCDDDCCBBCDCBDABAEDDCCAAADBDBBBDACAE

Fen Bilimleri eb E    c     cD      d    DDACcE DEb CC

Cevap Anahtarı A DAAEBEDEBCDBCEADABCCDEBEBDBDDACDECDEECCC
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75
Edebiyat S D Y B%
ŞİİR 12 4 0 33
HİKÂYE 2 1 0 50
MASAL - FABL - EFSANE - DESTAN 2 2 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100
Tarih-1 S D Y B%
MİLLİ MÜCADELE 3 3 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 2 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 1 0 50
Coğrafya-1 S D Y B%
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-2 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
Felsefe Grubu S D Y B%
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM VE BİLİM 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 4 3 1 75
DİZİLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 1 0 25
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 1 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%
KUVVET VE HAREKET 3 0 2 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 0 50
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4 0 1 0
MODERN FİZİK 2 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE KUTLU 3443  MA

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 11 26,25 66

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64

TYT Fen 20 9 3 8,25 41

Matematik-2 30 5 2 4,50 15 12,93 10,53 9,82

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,98 2,49 2,19

Matematik 40 6 3 5,25 13 15,92 13,02 12,00

Fizik 14 0 4 -1,00 -7 2,60 1,56 1,33

Kimya 13 1 0 1,00 8 2,77 1,91 1,49

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 4,68 3,30 2,77

Fen Bilimleri 40 2 6 0,50 1 10,05 6,77 5,59

Toplam: 280 85 29 77,75 28 91,08 82,31 84,92

Matematik DcDD   bD  B                       Bc   

Cevap Anahtarı B DDDDBCCDDDCBBDCBEDACDBAAACDACDBBBDDBEACA

Fen Bilimleri    ccd a        A                 Dde   

Cevap Anahtarı B DEBAAEDEEBDCCBACACDBBEDEBBDECADCDDDCCCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 4 2 0 50
DİZİLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%
KUVVET VE HAREKET 3 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4 0 1 0
MODERN FİZİK 2 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 2 0



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE METE 0  MA

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 10 27,50 69

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52

TYT Fen 20 17 2 16,50 83

Matematik-2 30 15 1 14,75 49 12,93 10,53 9,82

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,98 2,49 2,19

Matematik 40 16 1 15,75 39 15,92 13,02 12,00

Fizik 14 5 0 5,00 36 2,60 1,56 1,33

Kimya 13 4 3 3,25 25 2,77 1,91 1,49

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 4,68 3,30 2,77

Fen Bilimleri 40 19 5 17,75 44 10,05 6,77 5,59

Toplam: 280 116 27 109,25 39 91,08 82,31 84,92

Matematik DBDD CDDDe   CD BD        A AD D        

Cevap Anahtarı A DBDDDCDDDCCBBCDCBDABAEDDCCAAADBDBBBDACAE

Fen Bilimleri  A   E E  D C eD BeC  Bd   DDACDdCeEEC C

Cevap Anahtarı A DAAEBEDEBCDBCEADABCCDEBEBDBDDACDECDEECCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 4 3 1 75
DİZİLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 0 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 3 0 75
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%
KUVVET VE HAREKET 3 1 0 33
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4 2 0 50
MODERN FİZİK 2 1 0 50
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 0 67



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YILMAZ 12345  MA

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 17 10 14,50 36

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 3 0 3,00 15

Matematik-2 30 27 1 26,75 89 12,93 10,53 9,82

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,98 2,49 2,19

Matematik 40 36 1 35,75 89 15,92 13,02 12,00

Fizik 14 5 1 4,75 34 2,60 1,56 1,33

Kimya 13 7 6 5,50 42 2,77 1,91 1,49

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 4,68 3,30 2,77

Fen Bilimleri 40 22 10 19,50 49 10,05 6,77 5,59

Toplam: 280 85 24 79,00 28 91,08 82,31 84,92

Matematik DBDDDCDD CCBcCDCBDABAE DCCAAADBDBBBDAC E

Cevap Anahtarı A DBDDDCDDDCCBBCDCBDABAEDDCCAAADBDBBBDACAE

Fen Bilimleri DA   EDE  b   bcABCdDEBdBbdbDACDECDEdCCb

Cevap Anahtarı A DAAEBEDEBCDBCEADABCCDEBEBDBDDACDECDEECCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 4 3 0 75
DİZİLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 4 0 100
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 5 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4 1 0 25
MODERN FİZİK 2 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0
Biyoloji S D Y B%
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TEPE 12345  MB

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 17 10 14,50 36

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 3 0 3,00 15

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,81 1,28 1,81

Edebiyat 18 1 0 1,00 6 7,19 2,63 4,22

Tarih-1 10 2 0 2,00 20 3,25 1,31 2,15

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 2,25 0,79 1,45

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 1 9,75 24 16,50 6,01 9,62

Tarih-2 11 0 3 -0,75 -7 0,50 0,43 1,04

Coğrafya-2 11 1 3 0,25 2 0,06 0,45 1,12

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,69 0,19 0,50

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 -0,06 0,07 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 2,00 0,84 0,91

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 5 8 3,00 8 3,19 1,98 3,88

Matematik-2 30 2 0 2,00 7 3,50 10,53 9,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 2,49 2,19

Matematik 40 2 0 2,00 5 3,69 13,02 12,00

Toplam: 280 44 22 38,50 14 58,56 82,31 84,92

Edebiyat-Sosyal-1 BbACCD   D              E     E     C  A

Cevap Anahtarı A BEACCDCECDACBEDDCEABDEBDEBCEDEECEBACCADA

Sosyal-2 acd        a      Ed e    D   c    B AEa      

Cevap Anahtarı A CEAEDCBBADAECBEDDCECEAAAACDEBEADDAEBCAEECECDBB

Matematik D  D                                    

Cevap Anahtarı A DBDDDCDDDCCBBCDCBDABAEDDCCAAADBDBBBDACAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100
Edebiyat S D Y B%
ŞİİR 12 0 0 0
HİKÂYE 2 1 0 50
MASAL - FABL - EFSANE - DESTAN 2 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
Tarih-1 S D Y B%
MİLLİ MÜCADELE 3 1 0 33
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 1 0 50
Coğrafya-1 S D Y B%
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-2 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 1 0 50
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
Felsefe Grubu S D Y B%
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 0 1 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM VE BİLİM 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 4 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRA ERDAL 0  MB

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 7 30,25 76

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48

TYT Fen 20 2 1 1,75 9

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,81 1,28 1,81

Edebiyat 18 16 1 15,75 88 7,19 2,63 4,22

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 3,25 1,31 2,15

Coğrafya-1 6 4 0 4,00 67 2,25 0,79 1,45

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 4 31,00 78 16,50 6,01 9,62

Matematik-2 30 11 0 11,00 37 3,50 10,53 9,82

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,19 2,49 2,19

Matematik 40 12 1 11,75 29 3,69 13,02 12,00

Toplam: 280 109 22 103,50 37 58,56 82,31 84,92

Edebiyat-Sosyal-1 BbACCDCECDAbBEDDCEAB EBDEB dDEEaEB CCA A

Cevap Anahtarı A BEACCDCECDACBEDDCEABDEBDEBCEDEECEBACCADA

Matematik DBDD CDD      D           AAA  b    A   

Cevap Anahtarı A DBDDDCDDDCCBBCDCBDABAEDDCCAAADBDBBBDACAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100
Edebiyat S D Y B%
ŞİİR 12 11 0 92
HİKÂYE 2 2 0 100
MASAL - FABL - EFSANE - DESTAN 2 1 1 50
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100
Tarih-1 S D Y B%
MİLLİ MÜCADELE 3 3 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 2 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 1 1 50
Coğrafya-1 S D Y B%
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 4 2 0 50
DİZİLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 3 0 75
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA GÜLSEREN 12345  MB

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 17 10 14,50 36

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 3 0 3,00 15

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,81 1,28 1,81

Edebiyat 18 6 1 5,75 32 7,19 2,63 4,22

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 3,25 1,31 2,15

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 2,25 0,79 1,45

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 5 13,75 34 16,50 6,01 9,62

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,50 0,43 1,04

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,06 0,45 1,12

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,69 0,19 0,50

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 -0,06 0,07 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 2,00 0,84 0,91

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 6 1 5,75 14 3,19 1,98 3,88

Toplam: 280 48 19 43,25 15 58,56 82,31 84,92

Edebiyat-Sosyal-1 BdACCe ECD CB   C    b  EB   dE    bC  A

Cevap Anahtarı A BEACCDCECDACBEDDCEABDEBDEBCEDEECEBACCADA

Sosyal-2                           D   A   cB AEE      

Cevap Anahtarı A CEAEDCBBADAECBEDDCECEAAAACDEBEADDAEBCAEECECDBB
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100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75
Edebiyat S D Y B%
ŞİİR 12 3 0 25
HİKÂYE 2 1 0 50
MASAL - FABL - EFSANE - DESTAN 2 1 0 50
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 1 0 100
ROMAN 1 0 1 0
Tarih-1 S D Y B%
MİLLİ MÜCADELE 3 1 0 33
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 1 0 50
Coğrafya-1 S D Y B%
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-2 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 1 0 50
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
Felsefe Grubu S D Y B%
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 1 0 50
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM VE BİLİM 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMMÜ GÜLSÜM 144  MB

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,25 58

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1

TYT Fen 20 2 0 2,00 10

Türkçe 6 3 3 2,25 38 3,81 1,28 1,81

Edebiyat 18 7 3 6,25 35 7,19 2,63 4,22

Tarih-1 10 2 1 1,75 18 3,25 1,31 2,15

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 2,25 0,79 1,45

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 10 11,50 29 16,50 6,01 9,62

Tarih-2 11 3 1 2,75 25 0,50 0,43 1,04

Coğrafya-2 11 1 4 0,00 0 0,06 0,45 1,12

Felsefe 6 1 1 0,75 13 0,69 0,19 0,50

Felsefe Grubu 6 0 4 -1,00 -17 -0,06 0,07 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 2,00 0,84 0,91

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 7 12 4,00 10 3,19 1,98 3,88

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 3,50 10,53 9,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 2,49 2,19

Matematik 40 1 0 1,00 3 3,69 13,02 12,00

Toplam: 280 58 36 49,00 18 58,56 82,31 84,92

Edebiyat-Sosyal-1 BddCCcCE DAb E   E a b D a  D E   eCaA b

Cevap Anahtarı A BEACCDCECDACBEDDCEABDEBDEBCEDEECEBACCADA

Sosyal-2  dAE  B      B ea c b    dD  ccca dB Ad       

Cevap Anahtarı A CEAEDCBBADAECBEDDCECEAAAACDEBEADDAEBCAEECECDBB

Matematik D                                       

Cevap Anahtarı A DBDDDCDDDCCBBCDCBDABAEDDCCAAADBDBBBDACAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50
Edebiyat S D Y B%
ŞİİR 12 5 0 42
HİKÂYE 2 1 1 50
MASAL - FABL - EFSANE - DESTAN 2 1 1 50
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 0 0
ROMAN 1 0 1 0
Tarih-1 S D Y B%
MİLLİ MÜCADELE 3 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 1 0 50
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 1 0 50
Coğrafya-1 S D Y B%
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-2 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 1 1 50
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
Felsefe Grubu S D Y B%
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 1 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 0 2 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM VE BİLİM 2 0 2 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 4 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
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