
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MİKRO ORİJİNAL TYT 2 44 103 103 25464

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,2 11,2 20,44 10,1 5,3 8,72 11,2 4,2 10,17 6,1 3,2 5,30 50,6 23,9 44,63 268,020

Okul Ortalaması 27,6 9,6 25,24 11,2 3,9 10,25 16,1 3,2 15,31 8,5 3,2 7,66 63,4 19,9 58,46 317,340

KATILIMLAR

1 22345 SB   36 4 35,00 13 7 11,25 37 2 36,50 20 0 20,00 106 13 102,75 449,522 1 1 1 1 124

2 55576 HAYRUNNİSA YAVAŞ  MA 34 6 32,50 15 3 14,25 31 3 30,25 16 4 15,00 96 16 92,00 417,036 1 2 5 5 786

3 92349 KEVSER KARTAL  MA 31 9 28,75 13 7 11,25 37 1 36,75 14 6 12,50 95 23 89,25 408,464 2 3 7 7 1125

4 65311 MEHLİKA  MA 35 5 33,75 14 4 13,00 27 3 26,25 15 5 13,75 91 17 86,75 401,364 3 4 9 9 1432

5 22272 REYYA N AKIN  MA 31 9 28,75 14 6 12,50 27 7 25,25 18 2 17,50 90 24 84,00 394,233 4 5 13 13 1789

6 120 SEVGİ BOZTAŞ  MA 37 3 36,25 17 3 16,25 16 4 15,00 17 3 16,25 87 13 83,75 393,138 5 6 14 14 1845

7 14 BEGÜM GİZİR  MA 26 13 22,75 12 6 10,50 33 3 32,25 13 5 11,75 84 27 77,25 373,286 6 7 23 23 3031

8 42342 ŞENNUR  MA 32 8 30,00 16 2 15,50 19 3 18,25 14 3 13,25 81 16 77,00 372,821 7 8 24 24 3061

9 8 ALPEREN ÇAKIR  MA 33 6 31,50 16 1 15,75 21 2 20,50 10 3 9,25 80 12 77,00 371,907 8 9 25 25 3121

10 112 REYYAN KAYAR  MA 34 4 33,00 10 0 10,00 25 1 24,75 10 3 9,25 79 8 77,00 371,817 9 10 26 26 3129

11 10065 HALİL ŞENGÜL  M 26 11 23,25 13 5 11,75 31 3 30,25 13 7 11,25 83 26 76,50 370,986 1 11 28 28 3178

12 11001 YUNUS EMRE METE  MA 30 10 27,50 12 4 11,00 22 5 20,75 17 2 16,50 81 21 75,75 369,880 10 12 29 29 3251

13 10999 EMİR YÜKSEL   30 8 28,00 11 3 10,25 22 0 22,00 15 2 14,50 78 13 74,75 366,492 2 13 33 33 3497

14 26127 GÜLYAVAŞ  MA 30 9 27,75 4 1 3,75 34 1 33,75 9 2 8,50 77 13 73,75 362,161 11 14 37 37 3792

15 634 MUSTAFA Ç  MB 29 11 26,25 15 2 14,50 29 1 28,75 4 3 3,25 77 17 72,75 358,214 1 15 41 41 4068

16 3443 YUNUS EMRE KUTLU  MA 29 11 26,25 13 4 12,00 26 2 25,50 9 3 8,25 77 20 72,00 357,105 12 16 42 42 4150

17 7 AHSEN  MA 35 5 33,75 13 3 12,25 13 4 12,00 11 8 9,00 72 20 67,00 342,519 13 17 45 45 5287

18 88775 SERRA   29 10 26,50 9 3 8,25 20 8 18,00 12 4 11,00 70 25 63,75 333,535 3 18 53 53 6082

19 69 HATİCE ERYILMAZ  MA 29 9 26,75 10 5 8,75 19 4 18,00 11 4 10,00 69 22 63,50 332,583 14 19 55 55 6165

20 20 BEYZA CENGİZ  MA 28 11 25,25 12 4 11,00 14 5 12,75 13 6 11,50 67 26 60,50 324,191 15 20 59 59 6942

21 10129 HAYRA ERDAL  MB 32 7 30,25 11 6 9,50 20 3 19,25 2 1 1,75 65 17 60,75 322,649 2 21 63 63 7105

22 0 AHMET EMİR  M 31 7 29,25 12 4 11,00 13 4 12,00 8 3 7,25 64 18 59,50 320,251 2 22 64 64 7319

23 12400 SUDEE  MB 28 11 25,25 16 1 15,75 18 5 16,75 62 17 57,75 313,639 3 23 70 70 8056

24 169 EDA ÖRS   35 3 34,25 13 2 12,50 11 0 11,00 59 5 57,75 313,449 4 24 71 71 8079

25 75 HAVVANUR  MA 30 9 27,75 13 3 12,25 12 2 11,50 6 3 5,25 61 17 56,75 311,800 16 25 73 73 8264

26 82 İKRA  MA 25 11 22,25 22 1 21,75 13 6 11,50 60 18 55,50 309,491 17 26 75 75 8496

27 116 SEHER KAYA  MA 31 7 29,25 6 2 5,50 11 2 10,50 9 1 8,75 57 12 54,00 304,433 18 27 79 79 9081

28 56 FATMANUR CYZ  MA 25 11 22,25 13 3 12,25 8 2 7,50 9 4 8,00 55 20 50,00 292,759 19 28 82 82 10415

29 21286 İSMET YAŞAR 12A 24 16 20,00 15 5 13,75 8 7 6,25 11 8 9,00 58 36 49,00 290,112 1 29 84 84 10729

30 12579 NESLİ  MA 20 14 16,50 6 3 5,25 18 3 17,25 10 3 9,25 54 23 48,25 287,937 20 30 87 87 10989

31 12545 SÜMEYYE   30 10 27,50 15 5 13,75 7 13 3,75 3 4 2,00 55 32 47,00 282,574 5 31 88 88 11698

32 78 BUSE AŞCI  MA 25 8 23,00 9 3 8,25 7 5 5,75 9 5 7,75 50 21 44,75 277,287 21 32 89 89 12401

33 88 KEVSER DOĞANER   29 10 26,50 16 4 15,00 4 1 3,75 49 15 45,25 277,040 6 33 90 90 12433

34 12385 REYYAN A   32 7 30,25 11 7 9,25 6 1 5,75 49 15 45,25 276,912 7 34 91 91 12451

35 0 RÜMEYSA  MB 25 13 21,75 12 2 11,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 40 17 35,75 249,902 4 35 94 94 16289

36 68 AA  M 20 18 15,50 9 4 8,00 11 2 10,50 40 24 34,00 244,238 3 36 95 95 17042

37 0 AB  M 19 15 15,25 9 4 8,00 7 5 5,75 6 6 4,50 41 30 33,50 243,781 4 37 96 96 17113

38 12233 ERKAM KARAGÖZ   13 7 11,25 11 7 9,25 14 9 11,75 3 9 0,75 41 32 33,00 241,566 8 38 97 97 17427

39 135 ÜMMÜ GÜLSÜM  MB 26 11 23,25 8 2 7,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 36 14 32,50 240,157 5 39 98 98 17613

40 40247 EREN ORAL  MA 13 13 9,75 9 6 7,50 8 2 7,50 7 3 6,25 37 24 31,00 236,945 22 40 99 99 18007

41 12333 AYLİN AÇAR  MB 21 14 17,50 7 7 5,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 30 22 24,50 216,826 6 41 100 100 20123

42 12345 BUSE YAŞAR  MB 17 10 14,50 7 3 6,25 3 0 3,00 27 13 23,75 214,917 7 42 101 101 20297

43 5310 ENES  MB 21 12 18,00 7 6 5,50 0 8 -2,00 3 5 1,75 31 31 23,25 213,107 8 43 102 102 20429

44 12344 SEHE RA  MB 20 16 16,00 7 10 4,50 1 2 0,50 2 3 1,25 30 31 22,25 210,093 9 44 103 103 20649
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42 12345 BUSE YAŞAR  MB 17 10 14,50 7 3 6,25 3 0 3,00 27 13 23,75 214,917 7 42 101 101 20297

43 5310 ENES  MB 21 12 18,00 7 6 5,50 0 8 -2,00 3 5 1,75 31 31 23,25 213,107 8 43 102 102 20429

44 12344 SEHE RA  MB 20 16 16,00 7 10 4,50 1 2 0,50 2 3 1,25 30 31 22,25 210,093 9 44 103 103 20649

                                                1 / 2



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MİKRO ORİJİNAL TYT 2 44 103 103 25464

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,2 11,2 20,44 10,1 5,3 8,72 11,2 4,2 10,17 6,1 3,2 5,30 50,6 23,9 44,63 268,020

Okul Ortalaması 27,6 9,6 25,24 11,2 3,9 10,25 16,1 3,2 15,31 8,5 3,2 7,66 63,4 19,9 58,46 317,340
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SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA ÖRS 169   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 27,41 25,24 20,44

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,06 3,21 3,07

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,78 0,81 0,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,38 2,46 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,97 3,77 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 11,19 10,25 8,72

Matematik-1 30 11 0 11,00 37 12,44 13,44 9,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,62 1,86 1,17

TYT Matematik 40 11 0 11,00 28 14,06 15,31 10,17

Toplam: 120 59 5 57,75 48 58,69 58,45 44,63

TYT Türkçe BAcEBBBC BEDAaADCCDACEBDEABECEDE AaCDCBB

Cevap Anahtarı A BADEBBBCCBEDAEADCCDACEBDEABECEDECADCDCBB

TYT Sosyal CdDE  d  ACEDCAEADB      

Cevap Anahtarı A CCDEDCEBDACEDCAEADBCACCCA

TYT Matematik CD   C E   ACDD E E C                   

Cevap Anahtarı A CDEAACDEDCDACDDBEAEACADCDBDBACCDBDBADCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 23 21 1 91

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 4 0 33
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR YÜKSEL 10999   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 27,41 25,24 20,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,06 3,21 3,07

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,78 0,81 0,57

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,38 2,46 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,97 3,77 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 11,19 10,25 8,72

Matematik-1 30 21 0 21,00 70 12,44 13,44 9,00

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,62 1,86 1,17

TYT Matematik 40 22 0 22,00 55 14,06 15,31 10,17

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,06 2,46 1,71

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,00 2,53 1,63

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,97 2,67 1,96

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 6,03 7,66 5,30

Toplam: 120 78 13 74,75 62 58,69 58,45 44,63

TYT Türkçe BAccBBBC  EDAaADCdDACEBDEABECEDECdcCaaBB

Cevap Anahtarı A BADEBBBCCBEDAEADCCDACEBDEABECEDECADCDCBB

TYT Sosyal CCDdDC   b   CAEeDBC     

Cevap Anahtarı A CCDEDCEBDACEDCAEADBCACCCA

TYT Matematik CD AACDEDC  C D EAEA A CDBDB   D        

Cevap Anahtarı A CDEAACDEDCDACDDBEAEACADCDBDBACCDBDBADCEB

TYT Fen CDCCEc CAEDBE DCCA e

Cevap Anahtarı A CDCCEBECAEDBEADCCAEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 23 18 5 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 0 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 10 0 83
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlar 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKAM KARAGÖZ 12233   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 7 11,25 28 27,41 25,24 20,44

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,06 3,21 3,07

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,78 0,81 0,57

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,38 2,46 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,97 3,77 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 11,19 10,25 8,72

Matematik-1 30 13 9 10,75 36 12,44 13,44 9,00

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,62 1,86 1,17

TYT Matematik 40 14 9 11,75 29 14,06 15,31 10,17

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,06 2,46 1,71

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,00 2,53 1,63

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,97 2,67 1,96

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 6,03 7,66 5,30

Toplam: 120 41 32 33,00 28 58,69 58,45 44,63

TYT Türkçe EABacce  ab   CDDACBEACdE               

Cevap Anahtarı B EABBDBBCCEEDABCDDACBEACBEDDEEAACCECDCDBB

TYT Sosyal DCCdab e ddDECCCDcBE     

Cevap Anahtarı B DCCEDCDAEBADECCCDABEACCAC

TYT Matematik cCCEAcbADCDbEE cCdeA cDd            D   

Cevap Anahtarı B DCCEAEDADCDDEEABCCDAAADCDDBCABBDCECBDBDA

TYT Fen a cbD  AebD ce e e  

Cevap Anahtarı B CEBCDCEABEDAECDAEACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 23 7 1 30

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 1 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 4 4 33
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlar 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Enerji 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER DOĞANER 88   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 27,41 25,24 20,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,06 3,21 3,07

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,78 0,81 0,57

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,38 2,46 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,97 3,77 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,19 10,25 8,72

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 12,44 13,44 9,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,62 1,86 1,17

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 14,06 15,31 10,17

Toplam: 120 49 15 45,25 38 58,69 58,45 44,63

TYT Türkçe EABcDBd CaEDcBCDDACBEACBEDDEbAAedEbDaaBB

Cevap Anahtarı B EABBDBBCCEEDABCDDACBEACBEDDEEAACCECDCDBB

TYT Sosyal DCCEbCDebBdDECCCDABE     

Cevap Anahtarı B DCCEDCDAEBADECCCDABEACCAC

TYT Matematik         D        b A A    B             

Cevap Anahtarı B DCCEAEDADCDDEEABCCDAAADCDDBCABBDCECBDBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 23 17 6 74

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 3 1 25
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN A 12385   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 27,41 25,24 20,44

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,06 3,21 3,07

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,78 0,81 0,57

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,38 2,46 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,97 3,77 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 11,19 10,25 8,72

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 12,44 13,44 9,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,62 1,86 1,17

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 14,06 15,31 10,17

Toplam: 120 49 15 45,25 38 58,69 58,45 44,63

TYT Türkçe cABBcBB CaEDABCDDACBEACBEDDEEAACCbbaaDBB

Cevap Anahtarı B EABBDBBCCEEDABCDDACBEACBEDDEEAACCECDCDBB

TYT Sosyal DCdEbd ba dDECCCDeBE     

Cevap Anahtarı B DCCEDCDAEBADECCCDABEACCAC

TYT Matematik  C  A c DCDD                            

Cevap Anahtarı B DCCEAEDADCDDEEABCCDAAADCDDBCABBDCECBDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 23 19 4 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 0 8
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SB 22345   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 27,41 25,24 20,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,06 3,21 3,07

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,78 0,81 0,57

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,38 2,46 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,97 3,77 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 11,19 10,25 8,72

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 12,44 13,44 9,00

Geometri 10 10 0 10,00 100 1,62 1,86 1,17

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 14,06 15,31 10,17

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,06 2,46 1,71

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,00 2,53 1,63

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,97 2,67 1,96

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 6,03 7,66 5,30

Toplam: 120 106 13 102,75 86 58,69 58,45 44,63

TYT Türkçe cABBDBBCCEEDABCDDACBEcCBEDDEEAACCEbDaDBB

Cevap Anahtarı B EABBDBBCCEEDABCDDACBEACBEDDEEAACCECDCDBB

TYT Sosyal DCCEcCDeaBdbdCCCDeBE     

Cevap Anahtarı B DCCEDCDAEBADECCCDABEACCAC

TYT Matematik DCCEAEb DCDDEEABCCDAAADCaDBCABBDCECBDBDA

Cevap Anahtarı B DCCEAEDADCDDEEABCCDAAADCDDBCABBDCECBDBDA

TYT Fen CEBCDCEABEDAECDAEACC

Cevap Anahtarı B CEBCDCEABEDAECDAEACC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 23 20 3 87

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 1 92
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlar 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA 88775   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 27,41 25,24 20,44

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,06 3,21 3,07

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,78 0,81 0,57

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,38 2,46 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,97 3,77 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 11,19 10,25 8,72

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 12,44 13,44 9,00

Geometri 10 2 4 1,00 10 1,62 1,86 1,17

TYT Matematik 40 20 8 18,00 45 14,06 15,31 10,17

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,06 2,46 1,71

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,00 2,53 1,63

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,97 2,67 1,96

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 6,03 7,66 5,30

Toplam: 120 70 25 63,75 53 58,69 58,45 44,63

TYT Türkçe BAcEBBdC BEDAacDCCDAdEBDEABECbDEdADbaaBB

Cevap Anahtarı A BADEBBBCCBEDAEADCCDACEBDEABECEDECADCDCBB

TYT Sosyal Cd E      CdDCAE bBC     

Cevap Anahtarı A CCDEDCEBDACEDCAEADBCACCCA

TYT Matematik CD  ACD DCcACDDBE EAaA d B B eCD a cab  

Cevap Anahtarı A CDEAACDEDCDACDDBEAEACADCDBDBACCDBDBADCEB

TYT Fen eDbCEB CbcD E  CCAEA

Cevap Anahtarı A CDCCEBECAEDBEADCCAEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 23 17 6 74

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 6 2 50
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 2 25
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlar 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Enerji 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE 12545   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 27,41 25,24 20,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,06 3,21 3,07

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,78 0,81 0,57

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,38 2,46 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,97 3,77 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,19 10,25 8,72

Matematik-1 30 7 13 3,75 13 12,44 13,44 9,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,62 1,86 1,17

TYT Matematik 40 7 13 3,75 9 14,06 15,31 10,17

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,06 2,46 1,71

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,00 2,53 1,63

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,97 2,67 1,96

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 6,03 7,66 5,30

Toplam: 120 55 32 47,00 39 58,69 58,45 44,63

TYT Türkçe cABBcBaCCEEDbBCDDACBEACBEDDEEAcCCbbcaaBB

Cevap Anahtarı B EABBDBBCCEEDABCDDACBEACBEDDEEAACCECDCDBB

TYT Sosyal DCCEbCbcbBdDECCCDABE     

Cevap Anahtarı B DCCEDCDAEBADECCCDABEACCAC

TYT Matematik a bE  c cCbD  AcedbAcA  c aCd           

Cevap Anahtarı B DCCEAEDADCDDEEABCCDAAADCDDBCABBDCECBDBDA

TYT Fen C          b a A dCb

Cevap Anahtarı B CEBCDCEABEDAECDAEACC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 23 17 6 74

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 3 4 25
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlar 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AA 68  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 18 15,50 39 20,81 25,24 20,44

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,69 3,21 3,07

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,69 0,81 0,57

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,56 2,46 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,77 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 9,69 10,25 8,72

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 13,75 13,44 9,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,88 1,86 1,17

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 14,62 15,31 10,17

Toplam: 120 40 24 34,00 28 50,88 58,45 44,63

TYT Türkçe edbEeB CaeEDcEAbCCDAddBDcABcbbD bdaCDaBB

Cevap Anahtarı A BADEBBBCCBEDAEADCCDACEBDEABECEDECADCDCBB

TYT Sosyal CC aD  e eC   AEAbBC     

Cevap Anahtarı A CCDEDCEBDACEDCAEADBCACCCA

TYT Matematik CDEe CaE  DA DD     C       A           

Cevap Anahtarı A CDEAACDEDCDACDDBEAEACADCDBDBACCDBDBADCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 23 12 10 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 2 0 17
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AB 0  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 15 15,25 38 20,81 25,24 20,44

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,69 3,21 3,07

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,69 0,81 0,57

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,56 2,46 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,77 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 9,69 10,25 8,72

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 13,75 13,44 9,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,88 1,86 1,17

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 14,62 15,31 10,17

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,62 2,46 1,71

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,75 2,53 1,63

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,38 2,67 1,96

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 5,75 7,66 5,30

Toplam: 120 41 30 33,50 28 50,88 58,45 44,63

TYT Türkçe db Ed BC BEDcadbCCDb  BDEAB bbDECADabacd

Cevap Anahtarı A BADEBBBCCBEDAEADCCDACEBDEABECEDECADCDCBB

TYT Sosyal eC cD    ACa C EdDBC     

Cevap Anahtarı A CCDEDCEBDACEDCAEADBCACCCA

TYT Matematik CD  bCD    Aa D      A  b   be          

Cevap Anahtarı A CDEAACDEDCDACDDBEAEACADCDBDBACCDBDBADCEB

TYT Fen  b CEadCd D    eCA e

Cevap Anahtarı A CDCCEBECAEDBEADCCAEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 23 12 8 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 2 1 17
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlar 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET EMİR 0  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 20,81 25,24 20,44

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,69 3,21 3,07

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,69 0,81 0,57

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,56 2,46 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,77 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,69 10,25 8,72

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 13,75 13,44 9,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,88 1,86 1,17

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 14,62 15,31 10,17

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,62 2,46 1,71

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,75 2,53 1,63

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,38 2,67 1,96

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 5,75 7,66 5,30

Toplam: 120 64 18 59,50 50 50,88 58,45 44,63

TYT Türkçe cABBcBd CEEDA CDDACBEACBEDDEEdcCCEeDaDBB

Cevap Anahtarı B EABBDBBCCEEDABCDDACBEACBEDDEEAACCECDCDBB

TYT Sosyal DCCd   AbBdD CCCDeBE     

Cevap Anahtarı B DCCEDCDAEBADECCCDABEACCAC

TYT Matematik D CcA bADCDD E  CC AAe      b           

Cevap Anahtarı B DCCEAEDADCDDEEABCCDAAADCDDBCABBDCECBDBDA

TYT Fen CEBCa b    A CbA  C 

Cevap Anahtarı B CEBCDCEABEDAECDAEACC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 23 19 4 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 5 1 42
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlar 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL ŞENGÜL 10065  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 20,81 25,24 20,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 3,21 3,07

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,69 0,81 0,57

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,56 2,46 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,77 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,69 10,25 8,72

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 13,75 13,44 9,00

Geometri 10 4 2 3,50 35 0,88 1,86 1,17

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 14,62 15,31 10,17

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,62 2,46 1,71

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,75 2,53 1,63

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,38 2,67 1,96

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 5,75 7,66 5,30

Toplam: 120 83 26 76,50 64 50,88 58,45 44,63

TYT Türkçe EABBaBB  aEDb CDDACBcbCBEDDbEdACbEaDaaBB

Cevap Anahtarı B EABBDBBCCEEDABCDDACBEACBEDDEEAACCECDCDBB

TYT Sosyal DaCEDC ed dDECCCDeBE     

Cevap Anahtarı B DCCEDCDAEBADECCCDABEACCAC

TYT Matematik DCCEAE ADCDDEEA CCDAAADCDDBdAB  C a DBaA

Cevap Anahtarı B DCCEAEDADCDDEEABCCDAAADCDDBCABBDCECBDBDA

TYT Fen CEBCDaEABEecEebAEdaC

Cevap Anahtarı B CEBCDCEABEDAECDAEACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 23 15 8 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlar 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Enerji 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN 7  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,06 25,24 20,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,33 3,21 3,07

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,78 0,81 0,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,38 2,46 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,91 3,77 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,40 10,25 8,72

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 16,97 13,44 9,00

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,75 1,86 1,17

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 19,72 15,31 10,17

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,12 2,46 1,71

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,73 2,53 1,63

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 4,01 2,67 1,96

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 10,86 7,66 5,30

Toplam: 120 72 20 67,00 56 68,03 58,45 44,63

TYT Türkçe BAcEBBBCaBEDAaADCCDACEBDEABECbDECADCDaBB

Cevap Anahtarı A BADEBBBCCBEDAEADCCDACEBDEABECEDECADCDCBB

TYT Sosyal CCDEb d   CEDCAEeDBC     

Cevap Anahtarı A CCDEDCEBDACEDCAEADBCACCCA

TYT Matematik CD   C  DCDAaD  E aeCA        C  a   C  

Cevap Anahtarı A CDEAACDEDCDACDDBEAEACADCDBDBACCDBDBADCEB

TYT Fen CDbeEaaaAEDeEAbeC EA

Cevap Anahtarı A CDCCEBECAEDBEADCCAEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 23 21 2 91

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 3 2 25
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlar 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN ÇAKIR 8  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 27,06 25,24 20,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,33 3,21 3,07

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,78 0,81 0,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,38 2,46 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,91 3,77 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 10,40 10,25 8,72

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 16,97 13,44 9,00

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,75 1,86 1,17

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 19,72 15,31 10,17

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,12 2,46 1,71

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,73 2,53 1,63

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 4,01 2,67 1,96

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 10,86 7,66 5,30

Toplam: 120 80 12 77,00 64 68,03 58,45 44,63

TYT Türkçe cABBcBB CEEDbBCDDAdBEACBEDDEEAACCEbDaDBB

Cevap Anahtarı B EABBDBBCCEEDABCDDACBEACBEDDEEAACCECDCDBB

TYT Sosyal DCCdD DA  ADECCCDABE     

Cevap Anahtarı B DCCEDCDAEBADECCCDABEACCAC

TYT Matematik DCCEA   DC DE A CCD  AD a     B C C DBaA

Cevap Anahtarı B DCCEAEDADCDDEEABCCDAAADCDDBCABBDCECBDBDA

TYT Fen CE   ed BE AcCDAE  C

Cevap Anahtarı B CEBCDCEABEDAECDAEACC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 23 21 2 91

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 5 1 42
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlar 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Enerji 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM GİZİR 14  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 27,06 25,24 20,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,33 3,21 3,07

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,78 0,81 0,57

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,38 2,46 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,91 3,77 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,40 10,25 8,72

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 16,97 13,44 9,00

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,75 1,86 1,17

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81 19,72 15,31 10,17

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,12 2,46 1,71

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,73 2,53 1,63

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 4,01 2,67 1,96

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 10,86 7,66 5,30

Toplam: 120 84 27 77,25 64 68,03 58,45 44,63

TYT Türkçe cAaEBBdCd EDAEAcCCDcCcBDEbBaCEDEeADaaaBB

Cevap Anahtarı A BADEBBBCCBEDAEADCCDACEBDEABECEDECADCDCBB

TYT Sosyal CCDdDCdd c EDCbEcDBC     

Cevap Anahtarı A CCDEDCEBDACEDCAEADBCACCCA

TYT Matematik CDEbACDEDCDACDbBEAEeCA CDBDBACCD DBADC  

Cevap Anahtarı A CDEAACDEDCDACDDBEAEACADCDBDBACCDBDBADCEB

TYT Fen eDCaEBdaA DBEA CCcEA

Cevap Anahtarı A CDCCEBECAEDBEADCCAEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 23 15 8 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 2 75
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlar 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA CENGİZ 20  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 27,06 25,24 20,44

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,33 3,21 3,07

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,78 0,81 0,57

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,38 2,46 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,91 3,77 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,40 10,25 8,72

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 16,97 13,44 9,00

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,75 1,86 1,17

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 19,72 15,31 10,17

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,12 2,46 1,71

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,73 2,53 1,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,01 2,67 1,96

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 10,86 7,66 5,30

Toplam: 120 67 26 60,50 50 68,03 58,45 44,63

TYT Türkçe cABBDBB CaEDcaCDDdeBEACBbDDEcAACdECDabBB

Cevap Anahtarı B EABBDBBCCEEDABCDDACBEACBEDDEEAACCECDCDBB

TYT Sosyal D CE C ede DECdCDABE     

Cevap Anahtarı B DCCEDCDAEBADECCCDABEACCAC

TYT Matematik    bA D DCDDd A CCDb    a BCb   C      A

Cevap Anahtarı B DCCEAEDADCDDEEABCCDAAADCDDBCABBDCECBDBDA

TYT Fen CEBdadd BEDAcCeAEACC

Cevap Anahtarı B CEBCDCEABEDAECDAEACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 23 18 5 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 3 3 25
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlar 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Enerji 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE AŞCI 78  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 27,06 25,24 20,44

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,33 3,21 3,07

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,78 0,81 0,57

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,38 2,46 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,91 3,77 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 10,40 10,25 8,72

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 16,97 13,44 9,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,75 1,86 1,17

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 19,72 15,31 10,17

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,12 2,46 1,71

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,73 2,53 1,63

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 4,01 2,67 1,96

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 10,86 7,66 5,30

Toplam: 120 50 21 44,75 37 68,03 58,45 44,63

TYT Türkçe  ABBDBBeCabDc C DACBEACB eDEbAAC  bD aBB

Cevap Anahtarı B EABBDBBCCEEDABCDDACBEACBEDDEEAACCECDCDBB

TYT Sosyal DCCE   e  db C CD BE     

Cevap Anahtarı B DCCEDCDAEBADECCCDABEACCAC

TYT Matematik      E  DCDc  A e DA   a e  b           

Cevap Anahtarı B DCCEAEDADCDDEEABCCDAAADCDDBCABBDCECBDBDA

TYT Fen CEaec E   Dd CeAE CC

Cevap Anahtarı B CEBCDCEABEDAECDAEACC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 23 15 4 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 1 3 8
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlar 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ORAL 40247  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 13 9,75 24 27,06 25,24 20,44

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,33 3,21 3,07

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,78 0,81 0,57

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,38 2,46 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,91 3,77 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 10,40 10,25 8,72

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 16,97 13,44 9,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,75 1,86 1,17

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 19,72 15,31 10,17

Fizik 7 2 1 1,75 25 3,12 2,46 1,71

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,73 2,53 1,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 4,01 2,67 1,96

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 10,86 7,66 5,30

Toplam: 120 37 24 31,00 26 68,03 58,45 44,63

TYT Türkçe EccBD c dac ca bDACBEcCBaD E dAe        

Cevap Anahtarı B EABBDBBCCEEDABCDDACBEACBEDDEEAACCECDCDBB

TYT Sosyal DCCdbC cd d  C CDcBE     

Cevap Anahtarı B DCCEDCDAEBADECCCDABEACCAC

TYT Matematik   C     DCD     CCbA      c A           

Cevap Anahtarı B DCCEAEDADCDDEEABCCDAAADCDDBCABBDCECBDBDA

TYT Fen C B   a      CDAEcCb

Cevap Anahtarı B CEBCDCEABEDAECDAEACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 23 8 4 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 2 1 17
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlar 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR CYZ 56  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 27,06 25,24 20,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,33 3,21 3,07

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,78 0,81 0,57

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 2,46 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,91 3,77 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,40 10,25 8,72

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 16,97 13,44 9,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,75 1,86 1,17

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 19,72 15,31 10,17

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,12 2,46 1,71

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,73 2,53 1,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 4,01 2,67 1,96

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 10,86 7,66 5,30

Toplam: 120 55 20 50,00 42 68,03 58,45 44,63

TYT Türkçe cABcaBB CaED eCDDACBEbCBEDDE dbCCbeDaD B

Cevap Anahtarı B EABBDBBCCEEDABCDDACBEACBEDDEEAACCECDCDBB

TYT Sosyal DCCdD  A  eDECCCDeBE     

Cevap Anahtarı B DCCEDCDAEBADECCCDABEACCAC

TYT Matematik       ceDCDDE   CC A                    

Cevap Anahtarı B DCCEAEDADCDDEEABCCDAAADCDDBCABBDCECBDBDA

TYT Fen aEBC  E e    CDeEdCC

Cevap Anahtarı B CEBCDCEABEDAECDAEACC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 23 15 6 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 4 0 33
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlar 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Enerji 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLYAVAŞ 26127  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 27,06 25,24 20,44

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,33 3,21 3,07

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,78 0,81 0,57

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,38 2,46 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,91 3,77 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 10,40 10,25 8,72

Matematik-1 30 26 0 26,00 87 16,97 13,44 9,00

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,75 1,86 1,17

TYT Matematik 40 34 1 33,75 84 19,72 15,31 10,17

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,12 2,46 1,71

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,73 2,53 1,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,01 2,67 1,96

TYT Fen 20 9 2 8,50 43 10,86 7,66 5,30

Toplam: 120 77 13 73,75 61 68,03 58,45 44,63

TYT Türkçe BAecBBeCeBEDAaAD CDACEBDEdBECEDbCAeCDaBB

Cevap Anahtarı A BADEBBBCCBEDAEADCCDACEBDEABECEDECADCDCBB

TYT Sosyal                EdDBC     

Cevap Anahtarı A CCDEDCEBDACEDCAEADBCACCCA

TYT Matematik CD AACDEDCDAC D EAEACADCDB BACCDBeBA CEB

Cevap Anahtarı A CDEAACDEDCDACDDBEAEACADCDBDBACCDBDBADCEB

TYT Fen        eAEDB  DCCAEe

Cevap Anahtarı A CDCCEBECAEDBEADCCAEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 23 19 4 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 11 0 92
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlar 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ERYILMAZ 69  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 27,06 25,24 20,44

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,33 3,21 3,07

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,78 0,81 0,57

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,38 2,46 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,91 3,77 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,40 10,25 8,72

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 16,97 13,44 9,00

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,75 1,86 1,17

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 19,72 15,31 10,17

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,12 2,46 1,71

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,73 2,53 1,63

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 4,01 2,67 1,96

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 10,86 7,66 5,30

Toplam: 120 69 22 63,50 53 68,03 58,45 44,63

TYT Türkçe BADcBcdCbBED EADCCDACEBDE BECEDdeAaCeaBB

Cevap Anahtarı A BADEBBBCCBEDAEADCCDACEBDEABECEDECADCDCBB

TYT Sosyal CCDE d   AdEcCdE bBC     

Cevap Anahtarı A CCDEDCEBDACEDCAEADBCACCCA

TYT Matematik CDEAACDEDCcACbD  AE eA C B       a A    

Cevap Anahtarı A CDEAACDEDCDACDDBEAEACADCDBDBACCDBDBADCEB

TYT Fen   CCEB Ce cBdADbCA A

Cevap Anahtarı A CDCCEBECAEDBEADCCAEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 23 17 5 74

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 6 1 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlar 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVANUR 75  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 27,06 25,24 20,44

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,33 3,21 3,07

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,78 0,81 0,57

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 2,46 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,91 3,77 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,40 10,25 8,72

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 16,97 13,44 9,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,75 1,86 1,17

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 19,72 15,31 10,17

Fizik 7 2 1 1,75 25 3,12 2,46 1,71

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,73 2,53 1,63

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 4,01 2,67 1,96

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 10,86 7,66 5,30

Toplam: 120 61 17 56,75 47 68,03 58,45 44,63

TYT Türkçe cAcEBBBCaBEDAadcCCDcCEBDEABECEDECAD aaBB

Cevap Anahtarı A BADEBBBCCBEDAEADCCDACEBDEABECEDECADCDCBB

TYT Sosyal CCDd b   ACEDCdEADBC     

Cevap Anahtarı A CCDEDCEBDACEDCAEADBCACCCA

TYT Matematik CDEA CD c aAC DB    CA                  

Cevap Anahtarı A CDEAACDEDCDACDDBEAEACADCDBDBACCDBDBADCEB

TYT Fen    CE aaA      CCd A

Cevap Anahtarı A CDCCEBECAEDBEADCCAEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 23 19 3 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 3 0 25
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlar 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNNİSA YAVAŞ 55576  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,06 25,24 20,44

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,33 3,21 3,07

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 0,78 0,81 0,57

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,38 2,46 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,91 3,77 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,40 10,25 8,72

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 16,97 13,44 9,00

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,75 1,86 1,17

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 19,72 15,31 10,17

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,12 2,46 1,71

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,73 2,53 1,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,01 2,67 1,96

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,86 7,66 5,30

Toplam: 120 96 16 92,00 77 68,03 58,45 44,63

TYT Türkçe cADEBBBCaBEDAEADCCDACcBDEcBECEDECADCaaBB

Cevap Anahtarı A BADEBBBCCBEDAEADCCDACEBDEABECEDECADCDCBB

TYT Sosyal CCDEDC B AaEDCeEdDBC     

Cevap Anahtarı A CCDEDCEBDACEDCAEADBCACCCA

TYT Matematik CDEAACDEDCbACDDBEAEACADCDBDabCCD D   C  

Cevap Anahtarı A CDEAACDEDCDACDDBEAEACADCDBDBACCDBDBADCEB

TYT Fen CDCCEBECbdDBEdDCCdEA

Cevap Anahtarı A CDCCEBECAEDBEADCCAEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 23 19 4 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlar 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA 82  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 27,06 25,24 20,44

Matematik-1 30 19 0 19,00 63 16,97 13,44 9,00

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,75 1,86 1,17

TYT Matematik 40 22 1 21,75 54 19,72 15,31 10,17

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,12 2,46 1,71

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,73 2,53 1,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,01 2,67 1,96

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 10,86 7,66 5,30

Toplam: 120 60 18 55,50 46 68,03 58,45 44,63

TYT Türkçe ccDcBBeC cEDAEdDCCe  cBDEABECbDEaA CDaBB

Cevap Anahtarı A BADEBBBCCBEDAEADCCDACEBDEABECEDECADCDCBB

TYT Matematik CDEAACD DC ACD B A   A   B BACCD a A    

Cevap Anahtarı A CDEAACDEDCDACDDBEAEACADCDBDBACCDBDBADCEB

TYT Fen Cb CEedeAEDBcADCCAEe

Cevap Anahtarı A CDCCEBECAEDBEADCCAEA
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 23 15 5 65

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 3 0 25
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlar 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER KARTAL 92349  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 27,06 25,24 20,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,33 3,21 3,07

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,78 0,81 0,57

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,38 2,46 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,91 3,77 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,40 10,25 8,72

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 16,97 13,44 9,00

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,75 1,86 1,17

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 19,72 15,31 10,17

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,12 2,46 1,71

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,73 2,53 1,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 4,01 2,67 1,96

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 10,86 7,66 5,30

Toplam: 120 95 23 89,25 74 68,03 58,45 44,63

TYT Türkçe BADcBBdCCBEDbEAcCCDACcBDEABECbDcCADbDaBB

Cevap Anahtarı A BADEBBBCCBEDAEADCCDACEBDEABECEDECADCDCBB

TYT Sosyal CCaEDCddbAaEDCdEdDBC     

Cevap Anahtarı A CCDEDCEBDACEDCAEADBCACCCA

TYT Matematik CDEAACDEDCDACDDBEAEACADCDBDBACCD aBADCE 

Cevap Anahtarı A CDEAACDEDCDACDDBEAEACADCDBDBACCDBDBADCEB

TYT Fen CDdCEBdaAEDBEbbeCAEA

Cevap Anahtarı A CDCCEBECAEDBEADCCAEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 23 18 5 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlar 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Enerji 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHLİKA 65311  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,06 25,24 20,44

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,33 3,21 3,07

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,78 0,81 0,57

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 2,46 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,91 3,77 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,40 10,25 8,72

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 16,97 13,44 9,00

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,75 1,86 1,17

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 19,72 15,31 10,17

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,12 2,46 1,71

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,73 2,53 1,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 4,01 2,67 1,96

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 10,86 7,66 5,30

Toplam: 120 91 17 86,75 72 68,03 58,45 44,63

TYT Türkçe eAcEBBBCCBEDAEADCCDACEBDEABECEeECADbDeBB

Cevap Anahtarı A BADEBBBCCBEDAEADCCDACEBDEABECEDECADCDCBB

TYT Sosyal CCDEDCb  cCEDCdEdDBC     

Cevap Anahtarı A CCDEDCEBDACEDCAEADBCACCCA

TYT Matematik CDEAACD  CDACDDBEA ACAaCD  aACCD a AD   

Cevap Anahtarı A CDEAACDEDCDACDDBEAEACADCDBDBACCDBDBADCEB

TYT Fen ebCCEBEaAEDBEADCCdcA

Cevap Anahtarı A CDCCEBECAEDBEADCCAEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 23 20 3 87

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 1 67
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlar 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİ 12579  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 27,06 25,24 20,44

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,33 3,21 3,07

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,78 0,81 0,57

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,38 2,46 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,91 3,77 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 10,40 10,25 8,72

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 16,97 13,44 9,00

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,75 1,86 1,17

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 19,72 15,31 10,17

Fizik 7 2 0 2,00 29 3,12 2,46 1,71

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,73 2,53 1,63

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 4,01 2,67 1,96

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 10,86 7,66 5,30

Toplam: 120 54 23 48,25 40 68,03 58,45 44,63

TYT Türkçe cAccdBdd   D EAcdCDACcdDEb ECEDE ADbDadB

Cevap Anahtarı A BADEBBBCCBEDAEADCCDACEBDEABECEDECADCDCBB

TYT Sosyal Ca E         C EeDBe     

Cevap Anahtarı A CCDEDCEBDACEDCAEADBCACCCA

TYT Matematik CDE eCD DCDAaDD EA ACAa      C     A    

Cevap Anahtarı A CDEAACDEDCDACDDBEAEACADCDBDBACCDBDBADCEB

TYT Fen    CE  CAEb EdDeC EA

Cevap Anahtarı A CDCCEBECAEDBEADCCAEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 23 15 6 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 6 1 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlar 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYA N AKIN 22272  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 27,06 25,24 20,44

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,33 3,21 3,07

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,78 0,81 0,57

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 2,46 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,91 3,77 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,40 10,25 8,72

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 16,97 13,44 9,00

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,75 1,86 1,17

TYT Matematik 40 27 7 25,25 63 19,72 15,31 10,17

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,12 2,46 1,71

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,73 2,53 1,63

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,01 2,67 1,96

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,86 7,66 5,30

Toplam: 120 90 24 84,00 70 68,03 58,45 44,63

TYT Türkçe ccBBaBBCCaEDABCDDACBcAdBEDDaEAACeECDaDBB

Cevap Anahtarı B EABBDBBCCEEDABCDDACBEACBEDDEEAACCECDCDBB

TYT Sosyal DCCEDeaedBdDECCCDeBE     

Cevap Anahtarı B DCCEDCDAEBADECCCDABEACCAC

TYT Matematik DCCEAEc DdDDEEABCCDA  DbDDBCda DC b DBaA

Cevap Anahtarı B DCCEAEDADCDDEEABCCDAAADCDDBCABBDCECBDBDA

TYT Fen CEBeDCEABEDAcCDAEACC

Cevap Anahtarı B CEBCDCEABEDAECDAEACC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 23 18 5 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 1 75
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlar 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN KAYAR 112  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 27,06 25,24 20,44

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,33 3,21 3,07

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,78 0,81 0,57

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,38 2,46 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,91 3,77 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 0 10,00 50 10,40 10,25 8,72

Matematik-1 30 21 0 21,00 70 16,97 13,44 9,00

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,75 1,86 1,17

TYT Matematik 40 25 1 24,75 62 19,72 15,31 10,17

Fizik 7 2 0 2,00 29 3,12 2,46 1,71

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,73 2,53 1,63

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 4,01 2,67 1,96

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 10,86 7,66 5,30

Toplam: 120 79 8 77,00 64 68,03 58,45 44,63

TYT Türkçe BADEBBB  BEDcaADCCDACEBDEABECEDECADCaaBB

Cevap Anahtarı A BADEBBBCCBEDAEADCCDACEBDEABECEDECADCDCBB

TYT Sosyal CC ED    AC    E DBC     

Cevap Anahtarı A CCDEDCEBDACEDCAEADBCACCCA

TYT Matematik CD  ACDEDCDAC DBE EACADC B     D a AD E 

Cevap Anahtarı A CDEAACDEDCDACDDBEAEACADCDBDBACCDBDBADCEB

TYT Fen C   E  aAEb EADeC EA

Cevap Anahtarı A CDCCEBECAEDBEADCCAEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 23 21 2 91

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 9 0 75
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlar 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER KAYA 116  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 27,06 25,24 20,44

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,33 3,21 3,07

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,78 0,81 0,57

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,38 2,46 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,91 3,77 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 10,40 10,25 8,72

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 16,97 13,44 9,00

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,75 1,86 1,17

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 19,72 15,31 10,17

Fizik 7 2 0 2,00 29 3,12 2,46 1,71

Kimya 7 3 0 3,00 43 3,73 2,53 1,63

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 4,01 2,67 1,96

TYT Fen 20 9 1 8,75 44 10,86 7,66 5,30

Toplam: 120 57 12 54,00 45 68,03 58,45 44,63

TYT Türkçe  ADEBBeC BEDAEADCCDACcBDEABECEDEedaCaaBB

Cevap Anahtarı A BADEBBBCCBEDAEADCCDACEBDEABECEDECADCDCBB

TYT Sosyal          e   CdEADBC     

Cevap Anahtarı A CCDEDCEBDACEDCAEADBCACCCA

TYT Matematik C   ACDdDC AC D     C a            A    

Cevap Anahtarı A CDEAACDEDCDACDDBEAEACADCDBDBACCDBDBADCEB

TYT Fen    CE  C   BE  CCdEA

Cevap Anahtarı A CDCCEBECAEDBEADCCAEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 23 17 6 74

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 2 1 17
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlar 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞENNUR 42342  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,06 25,24 20,44

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,33 3,21 3,07

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,78 0,81 0,57

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 2,46 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,91 3,77 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 10,40 10,25 8,72

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 16,97 13,44 9,00

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,75 1,86 1,17

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 19,72 15,31 10,17

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,12 2,46 1,71

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,73 2,53 1,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,01 2,67 1,96

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 10,86 7,66 5,30

Toplam: 120 81 16 77,00 64 68,03 58,45 44,63

TYT Türkçe cADEBBBCCBEDbEADCdDACEBDEeeECbDcCADdDCBB

Cevap Anahtarı A BADEBBBCCBEDAEADCCDACEBDEABECEDECADCDCBB

TYT Sosyal CCDEDCd  ACEDCdEADBC     

Cevap Anahtarı A CCDEDCEBDACEDCAEADBCACCCA

TYT Matematik CD  ACDEDCcACDD E   CA C   B dCD b      

Cevap Anahtarı A CDEAACDEDCDACDDBEAEACADCDBDBACCDBDBADCEB

TYT Fen ba CE  CAEDBEAbCCAEA

Cevap Anahtarı A CDCCEBECAEDBEADCCAEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 23 17 6 74

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 5 0 42
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlar 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ BOZTAŞ 120  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 27,06 25,24 20,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,33 3,21 3,07

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 0,78 0,81 0,57

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,38 2,46 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,91 3,77 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,40 10,25 8,72

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 16,97 13,44 9,00

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,75 1,86 1,17

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 19,72 15,31 10,17

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,12 2,46 1,71

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,73 2,53 1,63

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,01 2,67 1,96

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,86 7,66 5,30

Toplam: 120 87 13 83,75 70 68,03 58,45 44,63

TYT Türkçe EABcDBBCCEEDABCDDACBEACBEDDEEAACCECDaDBd

Cevap Anahtarı B EABBDBBCCEEDABCDDACBEACBEDDEEAACCECDCDBB

TYT Sosyal DbCEDCDAEBdDEaCCDABE     

Cevap Anahtarı B DCCEDCDAEBADECCCDABEACCAC

TYT Matematik D CE ED DCbD   B  DAc       A B C b  dDA

Cevap Anahtarı B DCCEAEDADCDDEEABCCDAAADCDDBCABBDCECBDBDA

TYT Fen CEBCDaEAdEDdECDAEACC

Cevap Anahtarı B CEBCDCEABEDAECDAEACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 23 21 2 91

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 0 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 2 1 17
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlar 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Enerji 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE KUTLU 3443  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 27,06 25,24 20,44

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,33 3,21 3,07

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,78 0,81 0,57

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,38 2,46 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,91 3,77 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,40 10,25 8,72

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 16,97 13,44 9,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,75 1,86 1,17

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 19,72 15,31 10,17

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,12 2,46 1,71

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,73 2,53 1,63

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 4,01 2,67 1,96

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 10,86 7,66 5,30

Toplam: 120 77 20 72,00 60 68,03 58,45 44,63

TYT Türkçe EAdBDBeCaEEDABCbDdCBEcdBEDDEEAeCCECaaaBB

Cevap Anahtarı B EABBDBBCCEEDABCDDACBEACBEDDEEAACCECDCDBB

TYT Sosyal DCCED  ed eDECbCDABE     

Cevap Anahtarı B DCCEDCDAEBADECCCDABEACCAC

TYT Matematik DCCEAEDADCDDEEABCCDAAADCaDB  a          

Cevap Anahtarı B DCCEAEDADCDDEEABCCDAAADCDDBCABBDCECBDBDA

TYT Fen CEBC Cd    AcCcA   C

Cevap Anahtarı B CEBCDCEABEDAECDAEACC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 23 17 6 74

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 1 92
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlar 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE METE 11001  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 27,06 25,24 20,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,33 3,21 3,07

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,78 0,81 0,57

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,38 2,46 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,91 3,77 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,40 10,25 8,72

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 16,97 13,44 9,00

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,75 1,86 1,17

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 19,72 15,31 10,17

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,12 2,46 1,71

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,73 2,53 1,63

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 4,01 2,67 1,96

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 10,86 7,66 5,30

Toplam: 120 81 21 75,75 63 68,03 58,45 44,63

TYT Türkçe cAbbBBeCeaEDbEADCCDACEBDEABECEeECADCDadB

Cevap Anahtarı A BADEBBBCCBEDAEADCCDACEBDEABECEDECADCDCBB

TYT Sosyal CCDdDbb D CaDC E DBC     

Cevap Anahtarı A CCDEDCEBDACEDCAEADBCACCCA

TYT Matematik CDEbAaDEDCDAaDDBE   CAaC B B  CD e A    

Cevap Anahtarı A CDEAACDEDCDACDDBEAEACADCDBDBACCDBDBADCEB

TYT Fen bDbCEBECAEDBEA CCAEA

Cevap Anahtarı A CDCCEBECAEDBEADCCAEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 23 20 3 87

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 6 1 50
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlar 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Enerji 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN AÇAR 12333  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 21,42 25,24 20,44

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,08 3,21 3,07

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,89 0,81 0,57

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,67 2,46 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,28 3,77 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 8,92 10,25 8,72

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 6,53 13,44 9,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,42 1,86 1,17

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 6,94 15,31 10,17

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,00 2,46 1,71

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,47 2,53 1,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,50 2,67 1,96

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 1,97 7,66 5,30

Toplam: 120 30 22 24,50 20 39,25 58,45 44,63

TYT Türkçe BdbdBBd   E  aADCCDbaEcDEABaCbDEbAaCDadB

Cevap Anahtarı A BADEBBBCCBEDAEADCCDACEBDEABECEDECADCDCBB

TYT Sosyal CC d  dB ed cCdE bBC     

Cevap Anahtarı A CCDEDCEBDACEDCAEADBCACCCA

TYT Matematik             e                           

Cevap Anahtarı A CDEAACDEDCDACDDBEAEACADCDBDBACCDBDBADCEB

TYT Fen    C   C            

Cevap Anahtarı A CDCCEBECAEDBEADCCAEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 23 14 9 61

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlar 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE YAŞAR 12345  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 10 14,50 36 21,42 25,24 20,44

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,08 3,21 3,07

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,89 0,81 0,57

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,67 2,46 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,28 3,77 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 8,92 10,25 8,72

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,00 2,46 1,71

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,47 2,53 1,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,50 2,67 1,96

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 1,97 7,66 5,30

Toplam: 120 27 13 23,75 20 39,25 58,45 44,63

TYT Türkçe cA Ea        EAeCCeACEcDEA ECbD Cd  aadB

Cevap Anahtarı A BADEBBBCCBEDAEADCCDACEBDEABECEDECADCDCBB

TYT Sosyal CC E da  e   C E DB      

Cevap Anahtarı A CCDEDCEBDACEDCAEADBCACCCA

TYT Fen    C   C        C   

Cevap Anahtarı A CDCCEBECAEDBEADCCAEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 23 12 7 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlar 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES 5310  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 21,42 25,24 20,44

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,08 3,21 3,07

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,89 0,81 0,57

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,67 2,46 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,28 3,77 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 8,92 10,25 8,72

Matematik-1 30 0 8 -2,00 -7 6,53 13,44 9,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,42 1,86 1,17

TYT Matematik 40 0 8 -2,00 -5 6,94 15,31 10,17

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,00 2,46 1,71

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,47 2,53 1,63

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,50 2,67 1,96

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 1,97 7,66 5,30

Toplam: 120 31 31 23,25 19 39,25 58,45 44,63

TYT Türkçe eccEd cC  E cEce CDACEBDcbBaCEDc ADCD BB

Cevap Anahtarı A BADEBBBCCBEDAEADCCDACEBDEABECEDECADCDCBB

TYT Sosyal CC d  d  AdE CdEcbB      

Cevap Anahtarı A CCDEDCEBDACEDCAEADBCACCCA

TYT Matematik   c   a   ee ab d   b                   

Cevap Anahtarı A CDEAACDEDCDACDDBEAEACADCDBDBACCDBDBADCEB

TYT Fen  ceaE  C  a    Ca   

Cevap Anahtarı A CDCCEBECAEDBEADCCAEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 23 17 4 74

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
SAYILAR 4 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 0 3 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlar 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRA ERDAL 10129  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 21,42 25,24 20,44

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,08 3,21 3,07

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,89 0,81 0,57

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,67 2,46 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,28 3,77 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 8,92 10,25 8,72

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 6,53 13,44 9,00

Geometri 10 3 1 2,75 28 0,42 1,86 1,17

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 6,94 15,31 10,17

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,00 2,46 1,71

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,47 2,53 1,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,50 2,67 1,96

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,97 7,66 5,30

Toplam: 120 65 17 60,75 51 39,25 58,45 44,63

TYT Türkçe EcBccBeCCEEDA CDDACBEACBEDDEEAACCECDaaBd

Cevap Anahtarı B EABBDBBCCEEDABCDDACBEACBEDDEEAACCECDCDBB

TYT Sosyal DCCEDbce c D CdCDeBE     

Cevap Anahtarı B DCCEDCDAEBADECCCDABEACCAC

TYT Matematik DCC  EaADCDD  A bCDAA  CD B     C Ce   A

Cevap Anahtarı B DCCEAEDADCDDEEABCCDAAADCDDBCABBDCECBDBDA

TYT Fen   a          C A    

Cevap Anahtarı B CEBCDCEABEDAECDAEACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 23 20 3 87

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 7 0 58
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 1 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlar 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA Ç 634  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 21,42 25,24 20,44

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,08 3,21 3,07

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 0,89 0,81 0,57

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,67 2,46 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,28 3,77 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 8,92 10,25 8,72

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 6,53 13,44 9,00

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,42 1,86 1,17

TYT Matematik 40 29 1 28,75 72 6,94 15,31 10,17

Fizik 7 3 0 3,00 43 1,00 2,46 1,71

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,47 2,53 1,63

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,50 2,67 1,96

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 1,97 7,66 5,30

Toplam: 120 77 17 72,75 61 39,25 58,45 44,63

TYT Türkçe EABBDdBbCEEDABCDDACBcACBbDDcEAACCbeaaaBd

Cevap Anahtarı B EABBDBBCCEEDABCDDACBEACBEDDEEAACCECDCDBB

TYT Sosyal DaCEbCDA BAD CCCD BE     

Cevap Anahtarı B DCCEDCDAEBADECCCDABEACCAC

TYT Matematik DCCEAEDADCDDEEABCCDAAA CDDBCAa D        

Cevap Anahtarı B DCCEAEDADCDDEEABCCDAAADCDDBCABBDCECBDBDA

TYT Fen CEB          a A  ab

Cevap Anahtarı B CEBCDCEABEDAECDAEACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 23 14 9 61

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 0 92
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlar 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 21,42 25,24 20,44

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,08 3,21 3,07

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,89 0,81 0,57

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,67 2,46 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,28 3,77 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 8,92 10,25 8,72

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 6,53 13,44 9,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,42 1,86 1,17

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 6,94 15,31 10,17

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,00 2,46 1,71

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,47 2,53 1,63

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,50 2,67 1,96

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 1,97 7,66 5,30

Toplam: 120 40 17 35,75 30 39,25 58,45 44,63

TYT Türkçe cABccBddCaEDAaCbDACBE CBEaDEEA CCbeaaDBB

Cevap Anahtarı B EABBDBBCCEEDABCDDACBEACBEDDEEAACCECDCDBB

TYT Sosyal D CE  DbbBA EC CD BE     

Cevap Anahtarı B DCCEDCDAEBADECCCDABEACCAC

TYT Matematik         a                               

Cevap Anahtarı B DCCEAEDADCDDEEABCCDAAADCDDBCABBDCECBDBDA

TYT Fen C            C A   e

Cevap Anahtarı B CEBCDCEABEDAECDAEACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 23 16 5 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlar 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHE RA 12344  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 21,42 25,24 20,44

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,08 3,21 3,07

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,89 0,81 0,57

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,67 2,46 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,28 3,77 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 8,92 10,25 8,72

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 6,53 13,44 9,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,42 1,86 1,17

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 6,94 15,31 10,17

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,00 2,46 1,71

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,47 2,53 1,63

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,50 2,67 1,96

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 1,97 7,66 5,30

Toplam: 120 30 31 22,25 19 39,25 58,45 44,63

TYT Türkçe EAcBc dC aE ceCDeAdBcACBED EadACbbCcCbBd

Cevap Anahtarı B EABBDBBCCEEDABCDDACBEACBEDDEEAACCECDCDBB

TYT Sosyal DCCd eec Bdb adabABE     

Cevap Anahtarı B DCCEDCDAEBADECCCDABEACCAC

TYT Matematik   b b    C                              

Cevap Anahtarı B DCCEAEDADCDDEEABCCDAAADCDDBCABBDCECBDBDA

TYT Fen C           c ec  C 

Cevap Anahtarı B CEBCDCEABEDAECDAEACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 23 13 9 57

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlar 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDEE 12400  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 21,42 25,24 20,44

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,08 3,21 3,07

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,89 0,81 0,57

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,67 2,46 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,28 3,77 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 8,92 10,25 8,72

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 6,53 13,44 9,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,42 1,86 1,17

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 6,94 15,31 10,17

Toplam: 120 62 17 57,75 48 39,25 58,45 44,63

TYT Türkçe BceEdBBaa EDeEAeCCDbCEBDEABEaEDECAaCDaBB

Cevap Anahtarı A BADEBBBCCBEDAEADCCDACEBDEABECEDECADCDCBB

TYT Sosyal CCDED EBDeCEDC E DBC     

Cevap Anahtarı A CCDEDCEBDACEDCAEADBCACCCA

TYT Matematik CDE ACDED c CDD EAEcCADb B  cd          

Cevap Anahtarı A CDEAACDEDCDACDDBEAEACADCDBDBACCDBDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 23 19 4 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 0 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 2 67
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMMÜ GÜLSÜM 135  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 21,42 25,24 20,44

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,08 3,21 3,07

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,89 0,81 0,57

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,67 2,46 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,28 3,77 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 8,92 10,25 8,72

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 6,53 13,44 9,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,42 1,86 1,17

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 6,94 15,31 10,17

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,00 2,46 1,71

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,47 2,53 1,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,50 2,67 1,96

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 1,97 7,66 5,30

Toplam: 120 36 14 32,50 27 39,25 58,45 44,63

TYT Türkçe Edce eBe  EDAaCeDACBEACBEDDEEdeCbEeDCDBB

Cevap Anahtarı B EABBDBBCCEEDABCDDACBEACBEDDEEAACCECDCDBB

TYT Sosyal  CC D     d cC CD BE     

Cevap Anahtarı B DCCEDCDAEBADECCCDABEACCAC

TYT Matematik          d                              

Cevap Anahtarı B DCCEAEDADCDDEEABCCDAAADCDDBCABBDCECBDBDA

TYT Fen C B                 

Cevap Anahtarı B CEBCDCEABEDAECDAEACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 23 19 4 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
SAYILAR 4 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlar 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ MİKRO ORİJİNAL TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMET YAŞAR 21286 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 20,00 25,24 20,44

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 5,00 3,21 3,07

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,25 0,81 0,57

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 2,46 1,94

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,77 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,75 10,25 8,72

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 5,00 13,44 9,00

Geometri 10 2 3 1,25 13 1,25 1,86 1,17

TYT Matematik 40 8 7 6,25 16 6,25 15,31 10,17

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,50 2,46 1,71

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,00 2,53 1,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,50 2,67 1,96

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 9,00 7,66 5,30

Toplam: 120 58 36 49,00 41 49,00 58,45 44,63

TYT Türkçe ccaEBcBCeabDAEdDaCDAacBDEABECEDcedDCaaBB

Cevap Anahtarı A BADEBBBCCBEDAEADCCDACEBDEABECEDECADCDCBB

TYT Sosyal CCDEDCddcACEDCdEeDBC     

Cevap Anahtarı A CCDEDCEBDACEDCAEADBCACCCA

TYT Matematik CDE  ba   Ded        A       CC   a adE 

Cevap Anahtarı A CDEAACDEDCDACDDBEAEACADCDBDBACCDBDBADCEB

TYT Fen CbaCEB CbcecEADCaeEA

Cevap Anahtarı A CDCCEBECAEDBEADCCAEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 23 16 7 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 4 2 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 0 8
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 2 25
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 1 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlar 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Enerji 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
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