
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME 65 260 260 24148

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 32,2 4,8 31,03 8,8 6,9 7,03 15,6 4,1 14,60 7,0 3,7 6,12 63,7 19,6 58,78 316,080

Okul Ortalaması 32,8 4,4 31,74 8,6 7,1 6,85 16,6 4,1 15,55 6,9 3,4 6,05 64,9 18,9 60,19 319,840

KATILIMLAR

1 12345 DAĞISTANLI D MZA 40 0 40,00 14 6 12,50 37 3 36,25 15 5 13,75 106 14 102,50 447,328 1 1 7 7 604

2 12345 YAVAŞ MZA 38 2 37,50 12 8 10,00 34 4 33,00 18 2 17,50 102 16 98,00 435,013 2 2 15 15 1149

3 12345 ZEYNEP YILMAZ MZA 39 1 38,75 12 5 10,75 34 4 33,00 13 5 11,75 98 15 94,25 422,749 3 3 21 21 1950

4 12345 RABİA BOZDEMİR MZA 38 2 37,50 12 7 10,25 32 4 31,00 15 5 13,75 97 18 92,50 418,090 4 4 25 25 2300

5 12345 KEREMCAN CANDAN MZA 38 2 37,50 13 7 11,25 32 3 31,25 13 7 11,25 96 19 91,25 413,888 5 5 28 28 2624

6 0 BERRA   37 3 36,25 13 4 12,00 28 2 27,50 14 3 13,25 92 12 89,00 407,781 1 6 37 37 3108

7 0 SÜMEYE MZA 36 3 35,25 12 5 10,75 26 3 25,25 17 3 16,25 91 14 87,50 404,063 6 7 41 41 3417

8 12345 AKIN MZA 39 1 38,75 10 10 7,50 29 5 27,75 13 7 11,25 91 23 85,25 396,271 7 8 52 52 4113

9 123456 MEHLİKA MZA 38 2 37,50 8 12 5,00 27 4 26,00 16 4 15,00 89 22 83,50 391,980 8 9 58 58 4485

10 12345 BEGÜM GİZİROĞLU MZA 36 3 35,25 7 9 4,75 31 3 30,25 14 5 12,75 88 20 83,00 390,052 9 10 64 64 4659

11 0 SENA UYGUN MZA 38 2 37,50 11 6 9,50 25 2 24,50 11 4 10,00 85 14 81,50 385,066 10 11 72 72 5089

12 12345 MÜNTEHA ASA MZA 38 2 37,50 11 3 10,25 25 8 23,00 12 6 10,50 86 19 81,25 384,455 11 12 73 73 5154

13 12345 ÖMER MEYDE MZA 35 5 33,75 10 10 7,50 25 6 23,50 15 5 13,75 85 26 78,50 377,166 12 13 85 85 5796

14 12345 ŞENNUR   37 3 36,25 13 4 12,00 21 4 20,00 10 3 9,25 81 14 77,50 373,247 2 14 88 88 6161

15 12345 HALİL ŞENGÜL   32 3 31,25 11 7 9,25 29 6 27,50 11 7 9,25 83 23 77,25 372,570 3 15 91 91 6236

16 22345 ENİSE AYVA MZA 35 4 34,00 9 9 6,75 28 3 27,25 11 7 9,25 83 23 77,25 372,495 13 16 92 92 6245

17 10 MUSTAFA Ç MZB 35 5 33,75 12 4 11,00 28 3 27,25 6 2 5,50 81 14 77,50 372,443 1 17 93 93 6249

18 12345 BEYZA CENGİZ MZA 38 2 37,50 10 6 8,50 22 2 21,50 11 6 9,50 81 16 77,00 371,779 14 18 94 94 6303

19 12345 AHSEN MZA 37 2 36,50 11 7 9,25 20 2 19,50 11 3 10,25 79 14 75,50 367,583 15 19 103 103 6688

20 12345 SEVGİ SEVİNÇ MZA 35 3 34,25 12 2 11,50 21 7 19,25 10 1 9,75 78 13 74,75 365,342 16 20 106 106 6912

21 12345 REYYAN KAYAR MZA 34 3 33,25 7 2 6,50 28 5 26,75 7 3 6,25 76 13 72,75 358,672 17 21 122 122 7557

22 0 YUNUS EMRE KUTLU MZA 31 8 29,00 9 11 6,25 27 2 26,50 10 6 8,50 77 27 70,25 351,929 18 22 135 135 8231

23 12345 MÜZEYYEN ÇEVİK MZ 35 5 33,75 12 5 10,75 16 1 15,75 10 2 9,50 73 13 69,75 350,659 1 23 137 137 8357

24 0 İSMET YAŞAR   38 2 37,50 11 9 8,75 13 9 10,75 14 6 12,50 76 26 69,50 350,509 4 24 138 138 8370

25 0 HAVVANUR MZA 39 1 38,75 12 3 11,25 14 5 12,75 6 2 5,50 71 11 68,25 345,300 19 25 147 147 8913

26 12345 ŞEYDA ALTUN   37 2 36,50 8 3 7,25 21 4 20,00 5 6 3,50 71 15 67,25 341,923 5 26 151 151 9278

27 12345 FATMANUR AYVA   33 7 31,25 15 5 13,75 22 4 21,00 2 3 1,25 72 19 67,25 341,584 6 27 152 152 9311

28 12345 SEVGİ BOZTAŞ MZA 35 5 33,75 7 10 4,50 16 5 14,75 14 5 12,75 72 25 65,75 339,610 20 28 156 156 9521

29 12345 FATMA G MZA 35 5 33,75 7 13 3,75 24 5 22,75 8 11 5,25 74 34 65,50 337,200 21 29 161 161 9784

30 12345 SUDE SEVİNÇ MZA 36 2 35,50 8 9 5,75 19 5 17,75 7 4 6,00 70 20 65,00 335,897 22 30 163 163 9937

31 109030 ATTAR MZA 37 0 37,00 6 3 5,25 13 3 12,25 8 3 7,25 64 9 61,75 326,636 23 31 176 176 10943

32 0 REYYAN  KARA*SL AN   31 5 29,75 7 6 5,50 25 1 24,75 2 0 2,00 65 12 62,00 326,325 7 32 178 178 10975

33 0 ELİF YÜKSEK MZB 38 2 37,50 13 7 11,25 9 4 8,00 5 0 5,00 65 13 61,75 326,195 2 33 179 179 10994

34 12345 EMİRHAN İNANÇ MZA 36 3 35,25 8 10 5,50 14 7 12,25 10 8 8,00 68 28 61,00 324,642 24 34 183 183 11166

35 0 BERRA D   35 5 33,75 9 11 6,25 11 2 10,50 11 7 9,25 66 25 59,75 321,298 8 35 189 189 11556

36 12345 AFRA BENLİ MZ 36 4 35,00 10 9 7,75 16 4 15,00 3 6 1,50 65 23 59,25 318,105 2 36 194 194 11942

37 12345 İKRA TINMAZ MZA 31 8 29,00 6 12 3,00 20 6 18,50 10 10 7,50 67 36 58,00 315,833 25 37 198 198 12201

38 0 SEHER KAYA MZA 35 4 34,00 9 5 7,75 11 0 11,00 5 6 3,50 60 15 56,25 309,791 26 38 199 199 12879

39 12345 MÜZEYY N FİDAN MZA 32 2 31,50 4 1 3,75 15 2 14,50 7 4 6,00 58 9 55,75 308,882 27 39 202 202 12996

40 12345 ELİF NİSA ARAN MZA 32 7 30,25 10 10 7,50 7 3 6,25 10 6 8,50 59 26 52,50 299,995 28 40 208 208 14162

41 12345 SÜMEYYE MZ 34 6 32,50 13 7 11,25 10 8 8,00 2 3 1,25 59 24 53,00 299,847 3 41 209 209 14177

42 12345 AŞAR   37 2 36,50 8 8 6,00 10 4 9,00 1 0 1,00 56 14 52,50 298,201 9 42 211 211 14364

43 12345 RÜMEYSA ÇETİN MZB 39 0 39,00 5 6 3,50 9 1 8,75 1 0 1,00 54 7 52,25 297,399 3 43 212 212 14456

44 12345 AB   33 6 31,50 4 8 2,00 11 3 10,25 8 4 7,00 56 21 50,75 294,458 10 44 213 213 14786

45 12345 BUSE AŞCI MZA 35 4 34,00 6 8 4,00 10 7 8,25 6 7 4,25 57 26 50,50 293,094 29 45 216 216 14980

46 0 SUDEE MZB 32 6 30,50 8 12 5,00 16 5 14,75 56 23 50,25 291,487 4 46 218 218 15197

47 12345 AA MZ 31 8 29,00 5 9 2,75 14 2 13,50 1 0 1,00 51 19 46,25 280,008 4 47 225 225 16623

48 12345 CEMRE MEMİŞ   34 1 33,75 6 6 4,50 8 1 7,75 48 8 46,00 278,993 11 48 227 227 16758
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME 65 260 260 24148

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 32,2 4,8 31,03 8,8 6,9 7,03 15,6 4,1 14,60 7,0 3,7 6,12 63,7 19,6 58,78 316,080

Okul Ortalaması 32,8 4,4 31,74 8,6 7,1 6,85 16,6 4,1 15,55 6,9 3,4 6,05 64,9 18,9 60,19 319,840

KATILIMLAR

49 0 HATİCE NUR TAKLAK MZA 32 4 31,00 6 3 5,25 7 3 6,25 2 0 2,00 47 10 44,50 275,105 30 49 232 232 17229

50 12345 NAZ TRKMN   32 5 30,75 5 3 4,25 10 2 9,50 1 4 0,00 48 14 44,50 274,653 12 50 233 233 17278

51 12345 NUR DMRL MZ 32 4 31,00 8 9 5,75 5 2 4,50 2 1 1,75 47 16 43,00 270,667 5 51 235 235 17713

52 12345 GNS MZB 32 7 30,25 6 11 3,25 10 3 9,25 48 21 42,75 269,530 5 52 236 236 17839

53 12345 MEDNE MZ 34 5 32,75 6 12 3,00 6 2 5,50 46 19 41,25 265,097 6 53 238 238 18410

54 12345 YASİN FIRAT MZB 29 7 27,25 12 6 10,50 4 3 3,25 45 16 41,00 264,544 6 54 239 239 18459

55 12345 ECENAZ MZB 32 6 30,50 9 7 7,25 5 10 2,50 46 23 40,25 262,258 7 55 240 240 18708

56 0 ERKAM KARAGÖZ   27 10 24,50 9 10 6,50 6 11 3,25 6 6 4,50 48 37 38,75 258,965 13 56 241 241 19045

57 12345 BUSE YAŞAR MZB 28 3 27,25 6 4 5,00 1 0 1,00 3 0 3,00 38 7 36,25 251,254 8 57 243 243 19820

58 12345 ELİF TEPE MZB 28 4 27,00 4 3 3,25 3 0 3,00 35 7 33,25 241,794 9 58 245 245 20602

59 12345 G N MZB 5 6 3,50 27 0 27,00 2 0 2,00 34 6 32,50 240,508 10 59 246 246 20706

60 12345 FATIMA O*U MZA 29 8 27,00 4 11 1,25 4 5 2,75 0 1 -0,25 37 25 30,75 234,402 31 60 248 248 21161

61 12345 AYLİN AÇAR MZB 26 6 24,50 3 8 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 32 14 28,50 228,360 11 61 250 250 21509

62 12345 AMET     K   23 11 20,25 10 7 8,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 34 26 27,50 224,921 14 62 252 252 21684

63 12345 SEHER A MZB 23 12 20,00 5 11 2,25 1 4 0,00 29 27 22,25 209,722 12 63 254 254 22322

64 12345 ZEYNEP YILDIRIM MZB 15 18 10,50 6 10 3,50 1 11 -1,75 1 0 1,00 23 39 13,25 183,791 13 64 257 257 22988

65 66666 MELİS GÜNEVİ mza 2 11 -0,75 3 22 -2,50 5 33 -3,25
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME 65 260 260 24148

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 32,23 4,82 31,03 2,44 1,53 2,05 1,36 2,57 0,71 1,97 1,59 1,57 3,00 1,24 2,69 0,00 0,01 0,00 13,53 3,63 12,62 2,11 0,50 1,99 2,18 1,49 1,81 2,66 1,02 2,40 2,19 1,13 1,91 63,6719,53 58,78 316,080

Okul Ortalaması 32,83 4,37 31,74 2,23 1,49 1,86 1,26 2,48 0,64 1,92 1,83 1,47 3,20 1,28 2,88 0,00 0,00 0,00 14,74 3,66 13,82 1,85 0,46 1,73 1,89 1,43 1,53 2,78 0,98 2,54 2,22 0,94 1,98 64,9218,92 60,19 319,840

KATILIMLAR

1 12345 DAĞISTANLI D MZA 40 0 40,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 30 0 30,00 7 3 6,25 5 2 4,50 6 1 5,75 4 2 3,50 106 14 102,50 447,328 604

2 12345 YAVAŞ MZA 38 2 37,50 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 26 3 25,25 8 1 7,75 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 102 16 98,00 435,013 1149

3 12345 ZEYNEP YILMAZ MZA 39 1 38,75 1 2 0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 27 2 26,50 7 2 6,50 3 2 2,50 5 2 4,50 5 1 4,75 98 15 94,25 422,749 1950

4 12345 RABİA BOZDEMİR MZA 38 2 37,50 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 26 3 25,25 6 1 5,75 5 2 4,50 6 1 5,75 4 2 3,50 97 18 92,50 418,090 2300

5 12345 KEREMCAN CANDAN MZA 38 2 37,50 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 26 2 25,50 6 1 5,75 5 2 4,50 4 3 3,25 4 2 3,50 96 19 91,25 413,888 2624

6 0 BERRA   37 3 36,25 3 0 3,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 24 2 23,50 4 0 4,00 4 1 3,75 5 1 4,75 5 1 4,75 92 12 89,00 407,781 3108

7 0 SÜMEYE MZA 36 3 35,25 3 1 2,75 1 3 0,25 4 0 4,00 4 1 3,75 22 3 21,25 4 0 4,00 5 2 4,50 6 1 5,75 6 0 6,00 91 14 87,50 404,063 3417

8 12345 AKIN MZA 39 1 38,75 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 23 5 21,75 6 0 6,00 4 3 3,25 4 3 3,25 5 1 4,75 91 23 85,25 396,271 4113

9 123456 MEHLİKA MZA 38 2 37,50 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 22 4 21,00 5 0 5,00 5 2 4,50 7 0 7,00 4 2 3,50 89 22 83,50 391,980 4485

10 12345 BEGÜM GİZİROĞLU MZA 36 3 35,25 1 2 0,50 1 4 0,00 2 2 1,50 3 1 2,75 25 3 24,25 6 0 6,00 5 2 4,50 5 2 4,50 4 1 3,75 88 20 83,00 390,052 4659

11 0 SENA UYGUN MZA 38 2 37,50 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 24 2 23,50 1 0 1,00 2 2 1,50 5 1 4,75 4 1 3,75 85 14 81,50 385,066 5089

12 12345 MÜNTEHA ASA MZA 38 2 37,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 23 7 21,25 2 1 1,75 3 2 2,50 5 2 4,50 4 2 3,50 86 19 81,25 384,455 5154

13 12345 ÖMER MEYDE MZA 35 5 33,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 19 6 17,50 6 0 6,00 4 3 3,25 5 2 4,50 6 0 6,00 85 26 78,50 377,166 5796

14 12345 ŞENNUR   37 3 36,25 3 1 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 19 4 18,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 5 2 4,50 5 0 5,00 81 14 77,50 373,247 6161

15 12345 HALİL ŞENGÜL   32 3 31,25 3 1 2,75 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 23 4 22,00 6 2 5,50 4 2 3,50 5 2 4,50 2 3 1,25 83 23 77,25 372,570 6236

16 22345 ENİSE AYVA MZA 35 4 34,00 3 1 2,75 1 3 0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 25 2 24,50 3 1 2,75 4 2 3,50 5 2 4,50 2 3 1,25 83 23 77,25 372,495 6245

17 10 MUSTAFA Ç MZB 35 5 33,75 2 2 1,50 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 27 1 26,75 1 2 0,50 3 1 2,75 1 1 0,75 2 0 2,00 81 14 77,50 372,443 6249

18 12345 BEYZA CENGİZ MZA 38 2 37,50 2 2 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 20 2 19,50 2 0 2,00 2 4 1,00 5 1 4,75 4 1 3,75 81 16 77,00 371,779 6303

19 12345 AHSEN MZA 37 2 36,50 3 1 2,75 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 18 2 17,50 2 0 2,00 3 0 3,00 4 2 3,50 4 1 3,75 79 14 75,50 367,583 6688

20 12345 SEVGİ SEVİNÇ MZA 35 3 34,25 3 0 3,00 1 1 0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 21 7 19,25 2 0 2,00 5 0 5,00 3 1 2,75 78 13 74,75 365,342 6912

21 12345 REYYAN KAYAR MZA 34 3 33,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 2 1 1,75 23 3 22,25 5 2 4,50 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 76 13 72,75 358,672 7557

22 0 YUNUS EMRE KUTLU MZA 31 8 29,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 27 2 26,50 2 5 0,75 5 0 5,00 3 1 2,75 77 27 70,25 351,929 8231

23 12345 MÜZEYYEN ÇEVİK MZ 35 5 33,75 3 1 2,75 1 2 0,50 5 0 5,00 3 2 2,50 15 1 14,75 1 0 1,00 1 1 0,75 6 0 6,00 3 1 2,75 73 13 69,75 350,659 8357

24 0 İSMET YAŞAR   38 2 37,50 4 1 3,75 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 10 7 8,25 3 2 2,50 4 3 3,25 5 2 4,50 5 1 4,75 76 26 69,50 350,509 8370

25 0 HAVVANUR MZA 39 1 38,75 3 0 3,00 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 14 5 12,75 2 0 2,00 3 2 2,50 1 0 1,00 71 11 68,25 345,300 8913

26 12345 ŞEYDA ALTUN   37 2 36,50 2 0 2,00 1 2 0,50 2 0 2,00 3 1 2,75 19 4 18,00 2 0 2,00 3 1 2,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 71 15 67,25 341,923 9278

27 12345 FATMANUR AYVA   33 7 31,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 20 4 19,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 2 0,50 72 19 67,25 341,584 9311

28 12345 SEVGİ BOZTAŞ MZA 35 5 33,75 2 1 1,75 0 5 -1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 12 4 11,00 4 1 3,75 3 4 2,00 6 1 5,75 5 0 5,00 72 25 65,75 339,610 9521

29 12345 FATMA G MZA 35 5 33,75 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 21 3 20,25 3 2 2,50 2 5 0,75 3 3 2,25 3 3 2,25 74 34 65,50 337,200 9784
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME 65 260 260 24148

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 32,23 4,82 31,03 2,44 1,53 2,05 1,36 2,57 0,71 1,97 1,59 1,57 3,00 1,24 2,69 0,00 0,01 0,00 13,53 3,63 12,62 2,11 0,50 1,99 2,18 1,49 1,81 2,66 1,02 2,40 2,19 1,13 1,91 63,6719,53 58,78 316,080

Okul Ortalaması 32,83 4,37 31,74 2,23 1,49 1,86 1,26 2,48 0,64 1,92 1,83 1,47 3,20 1,28 2,88 0,00 0,00 0,00 14,74 3,66 13,82 1,85 0,46 1,73 1,89 1,43 1,53 2,78 0,98 2,54 2,22 0,94 1,98 64,9218,92 60,19 319,840

KATILIMLAR

30 12345 SUDE SEVİNÇ MZA 36 2 35,50 2 1 1,75 2 3 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 17 5 15,75 2 0 2,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 70 20 65,00 335,897 9937

31 109030 ATTAR MZA 37 0 37,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 1 1,75 11 3 10,25 2 0 2,00 2 2 1,50 5 1 4,75 1 0 1,00 64 9 61,75 326,636 10943

32 0 REYYAN  KARA*SL AN   31 5 29,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 4 1 3,75 25 1 24,75 2 0 2,00 65 12 62,00 326,325 10975

33 0 ELİF YÜKSEK MZB 38 2 37,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 9 4 8,00 2 0 2,00 1 0 1,00 2 0 2,00 65 13 61,75 326,195 10994

34 12345 EMİRHAN İNANÇ MZA 36 3 35,25 1 2 0,50 1 4 0,00 1 4 0,00 5 0 5,00 12 6 10,50 2 1 1,75 3 3 2,25 5 1 4,75 2 4 1,00 68 28 61,00 324,642 11166

35 0 BERRA D   35 5 33,75 3 2 2,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 11 2 10,50 1 5 -0,25 5 2 4,50 5 0 5,00 66 25 59,75 321,298 11556

36 12345 AFRA BENLİ MZ 36 4 35,00 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 15 4 14,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 2 1 1,75 1 2 0,50 65 23 59,25 318,105 11942

37 12345 İKRA TINMAZ MZA 31 8 29,00 2 3 1,25 1 4 0,00 1 2 0,50 2 3 1,25 16 6 14,50 4 0 4,00 3 4 2,00 3 4 2,00 4 2 3,50 67 36 58,00 315,833 12201

38 0 SEHER KAYA MZA 35 4 34,00 2 0 2,00 0 3 -0,75 4 0 4,00 3 2 2,50 11 0 11,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 60 15 56,25 309,791 12879

39 12345 MÜZEYY N FİDAN MZA 32 2 31,50 1 0 1,00 3 1 2,75 13 2 12,50 2 0 2,00 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 58 9 55,75 308,882 12996

40 12345 ELİF NİSA ARAN MZA 32 7 30,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 7 3 6,25 2 2 1,50 4 2 3,50 4 2 3,50 59 26 52,50 299,995 14162

41 12345 SÜMEYYE MZ 34 6 32,50 5 0 5,00 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 10 7 8,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 59 24 53,00 299,847 14177

42 12345 AŞAR   37 2 36,50 2 1 1,75 1 3 0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 9 4 8,00 1 0 1,00 1 0 1,00 56 14 52,50 298,201 14364

43 12345 RÜMEYSA ÇETİN MZB 39 0 39,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 3 0 3,00 9 1 8,75 1 0 1,00 54 7 52,25 297,399 14456

44 12345 AB   33 6 31,50 1 3 0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 11 3 10,25 1 2 0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 56 21 50,75 294,458 14786

45 12345 BUSE AŞCI MZA 35 4 34,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 10 7 8,25 3 3 2,25 1 1 0,75 2 3 1,25 57 26 50,50 293,094 14980

46 0 SUDEE MZB 32 6 30,50 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 16 5 14,75 56 23 50,25 291,487 15197

47 12345 AA MZ 31 8 29,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 3 0,25 3 2 2,50 14 2 13,50 1 0 1,00 51 19 46,25 280,008 16623

48 12345 CEMRE MEMİŞ   34 1 33,75 2 0 2,00 0 3 -0,75 2 2 1,50 2 1 1,75 8 1 7,75 48 8 46,00 278,993 16758

49 0 HATİCE NUR TAKLAK MZA 32 4 31,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 0 3,00 3 1 2,75 7 3 6,25 2 0 2,00 47 10 44,50 275,105 17229

50 12345 NAZ TRKMN   32 5 30,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 3 0 3,00 10 2 9,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 48 14 44,50 274,653 17278

51 12345 NUR DMRL MZ 32 4 31,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 1 0,75 3 2 2,50 5 2 4,50 1 0 1,00 1 1 0,75 47 16 43,00 270,667 17713

52 12345 GNS MZB 32 7 30,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 0 4 -1,00 5 0 5,00 8 3 7,25 2 0 2,00 48 21 42,75 269,530 17839

53 12345 MEDNE MZ 34 5 32,75 1 3 0,25 2 3 1,25 2 2 1,50 1 4 0,00 6 2 5,50 46 19 41,25 265,097 18410

54 12345 YASİN FIRAT MZB 29 7 27,25 4 1 3,75 0 4 -1,00 3 1 2,75 5 0 5,00 4 3 3,25 45 16 41,00 264,544 18459

55 12345 ECENAZ MZB 32 6 30,50 3 2 2,50 1 2 0,50 1 3 0,25 4 0 4,00 5 10 2,50 46 23 40,25 262,258 18708

56 0 ERKAM KARAGÖZ   27 10 24,50 3 2 2,50 3 1 2,75 0 5 -1,25 3 2 2,50 6 11 3,25 2 1 1,75 3 3 2,25 1 2 0,50 48 37 38,75 258,965 19045

57 12345 BUSE YAŞAR MZB 28 3 27,25 1 2 0,50 1 2 0,50 4 0 4,00 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 38 7 36,25 251,254 19820

58 12345 ELİF TEPE MZB 28 4 27,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 3 0 3,00 3 0 3,00 35 7 33,25 241,794 20602

                                                2 / 3



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME 65 260 260 24148

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 32,23 4,82 31,03 2,44 1,53 2,05 1,36 2,57 0,71 1,97 1,59 1,57 3,00 1,24 2,69 0,00 0,01 0,00 13,53 3,63 12,62 2,11 0,50 1,99 2,18 1,49 1,81 2,66 1,02 2,40 2,19 1,13 1,91 63,6719,53 58,78 316,080

Okul Ortalaması 32,83 4,37 31,74 2,23 1,49 1,86 1,26 2,48 0,64 1,92 1,83 1,47 3,20 1,28 2,88 0,00 0,00 0,00 14,74 3,66 13,82 1,85 0,46 1,73 1,89 1,43 1,53 2,78 0,98 2,54 2,22 0,94 1,98 64,9218,92 60,19 319,840

KATILIMLAR

59 12345 G N MZB 1 2 0,50 2 2 1,50 2 2 1,50 27 0 27,00 2 0 2,00 34 6 32,50 240,508 20706

60 12345 FATIMA O*U MZA 29 8 27,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 4 5 2,75 0 1 -0,25 37 25 30,75 234,402 21161

61 12345 AYLİN AÇAR MZB 26 6 24,50 1 1 0,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 4 -1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 32 14 28,50 228,360 21509

62 12345 AMET     K   23 11 20,25 4 0 4,00 2 3 1,25 1 3 0,25 3 1 2,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 34 26 27,50 224,921 21684

63 12345 SEHER A MZB 23 12 20,00 1 3 0,25 2 2 1,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 1 4 0,00 29 27 22,25 209,722 22322

64 12345 ZEYNEP YILDIRIM MZB 15 18 10,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 1 8 -1,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 23 39 13,25 183,791 22988

65 66666 MELİS GÜNEVİ mza 2 11 -0,75 3 18 -1,50 0 4 -1,00 5 33 -3,25

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AB 12345   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 32,12 31,74 31,03

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,41 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,75 0,64 0,71

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,32 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,11 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 8 2,00 10 7,59 6,85 7,03

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 13,05 13,82 12,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,36 1,73 1,99

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 14,41 15,55 14,60

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,04 1,53 1,81

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,39 2,54 2,40

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,70 1,98 1,91

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 5,12 6,05 6,12

Toplam: 120 56 21 50,75 42 59,25 60,19 58,74

TYT Türkçe EDCC EAEDABcbEABaECADeDabDBDCEEDACBAEBAC

Cevap Anahtarı B EDCCBEAEDABACEABBECADCDDEDBDCEEDACBAEBAC

TYT Sosyal ce Cd  eB    daCc bE     

Cevap Anahtarı B BAECCDACBEEBBACCDBAECEADB

TYT Matematik E  Ca    E   D  a  aBCCADA              

Cevap Anahtarı B EEBCEABBBECABDEDE9CCBCCADACBCBECCEADCDBB

TYT Fen A  a e CD EAb aBDD  

Cevap Anahtarı B ADEDECCCDCEADBEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 14 6 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 8 3 35
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AMET     K 12345   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 32,12 31,74 31,03

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,41 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,75 0,64 0,71

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,32 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,11 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 7,59 6,85 7,03

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 13,05 13,82 12,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,36 1,73 1,99

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 14,41 15,55 14,60

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,04 1,53 1,81

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,39 2,54 2,40

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,70 1,98 1,91

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 5,12 6,05 6,12

Toplam: 120 34 26 27,50 23 59,25 60,19 58,74

TYT Türkçe BDCEEcAb    c cDab EbEDABACEABBEaADaaaED

Cevap Anahtarı A BDCEEDACBAEBACEDCCBEAEDABACEABBECADCDDED

TYT Sosyal CC AECaacAAac daAEC      

Cevap Anahtarı A CCBAECBEDAACEBBBAECDADBCE

TYT Matematik a      c               ad               

Cevap Anahtarı A E9CCBCCADACBCBEEBCEABBBECABDEDADCDBBECCE

TYT Fen eb d        a       

Cevap Anahtarı A DECCADEADBCDCEDCAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 21 16 4 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 0 4 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AŞAR 12345   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 32,12 31,74 31,03

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,41 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,75 0,64 0,71

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,32 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,11 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 7,59 6,85 7,03

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 13,05 13,82 12,62

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,36 1,73 1,99

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 14,41 15,55 14,60

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,04 1,53 1,81

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,39 2,54 2,40

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,70 1,98 1,91

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 5,12 6,05 6,12

Toplam: 120 56 14 52,50 44 59,25 60,19 58,74

TYT Türkçe EDCaBEAEDABACEABBECADCDDEDBDCEEDACBA BAe

Cevap Anahtarı B EDCCBEAEDABACEABBECADCDDEDBDCEEDACBAEBAC

TYT Sosyal  e CCc bBadcBbCeDB E     

Cevap Anahtarı B BAECCDACBEEBBACCDBAECEADB

TYT Matematik a  CE  B        E b Bb cDA B      A     

Cevap Anahtarı B EEBCEABBBECABDEDE9CCBCCADACBCBECCEADCDBB

TYT Fen            A        

Cevap Anahtarı B ADEDECCCDCEADBEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 8 3 35
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 1 0 14
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 32,12 31,74 31,03

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,41 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,75 0,64 0,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,32 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,11 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 7,59 6,85 7,03

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 13,05 13,82 12,62

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,36 1,73 1,99

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 14,41 15,55 14,60

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,04 1,53 1,81

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,39 2,54 2,40

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,70 1,98 1,91

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 5,12 6,05 6,12

Toplam: 120 92 12 89,00 74 59,25 60,19 58,74

TYT Türkçe EDCCBEbEDAdACEABBECADdDDEDBDCEEDACBAEBAC

Cevap Anahtarı B EDCCBEAEDABACEABBECADCDDEDBDCEEDACBAEBAC

TYT Sosyal  A CCcdCBEcBdACC BAE     

Cevap Anahtarı B BAECCDACBEEBBACCDBAECEADB

TYT Matematik EEBCEABBBEC BD  E CCBC ADACBaeE  EA  D  

Cevap Anahtarı B EEBCEABBBECABDEDE9CCBCCADACBCBECCEADCDBB

TYT Fen  D DEaC DCEADeEBDDeA

Cevap Anahtarı B ADEDECCCDCEADBEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 19 1 83
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 3 0 43
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA D 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 32,12 31,74 31,03

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,41 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,75 0,64 0,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,32 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,11 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 7,59 6,85 7,03

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 13,05 13,82 12,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,36 1,73 1,99

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 14,41 15,55 14,60

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,04 1,53 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,39 2,54 2,40

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,70 1,98 1,91

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 5,12 6,05 6,12

Toplam: 120 66 25 59,75 50 59,25 60,19 58,74

TYT Türkçe bDCCBEAEeABACEABBECcDeDDEDBDCEEDACBdEBAC

Cevap Anahtarı B EDCCBEAEDABACEABBECADCDDEDBDCEEDACBAEBAC

TYT Sosyal eAECacebaaEcBbCCcBdE     

Cevap Anahtarı B BAECCDACBEEBBACCDBAECEADB

TYT Matematik b            D  EE CBCCcDA BC           

Cevap Anahtarı B EEBCEABBBECABDEDE9CCBCCADACBCBECCEADCDBB

TYT Fen ee DbaeCDbEADeEBDDC 

Cevap Anahtarı B ADEDECCCDCEADBEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 10 1 43
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE MEMİŞ 12345   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 1 33,75 84 32,12 31,74 31,03

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,41 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,75 0,64 0,71

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,32 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,11 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 7,59 6,85 7,03

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 13,05 13,82 12,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,36 1,73 1,99

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 14,41 15,55 14,60

Toplam: 120 48 8 46,00 38 59,25 60,19 58,74

TYT Türkçe BDCEEDA  A BACEDCa EAEDABACEABBECAD DDED

Cevap Anahtarı A BDCEEDACBAEBACEDCCBEAEDABACEABBECADCDDED

TYT Sosyal C  A b  cbeCE ca EC      

Cevap Anahtarı A CCBAECBEDAACEBBBAECDADBCE

TYT Matematik E    CCcDA B         B                  

Cevap Anahtarı A E9CCBCCADACBCBEEBCEABBBECABDEDADCDBBECCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 0 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 7 1 30
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKAM KARAGÖZ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 32,12 31,74 31,03

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,41 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,75 0,64 0,71

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,32 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,11 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 7,59 6,85 7,03

Matematik-1 30 6 11 3,25 11 13,05 13,82 12,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,36 1,73 1,99

TYT Matematik 40 6 11 3,25 8 14,41 15,55 14,60

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,04 1,53 1,81

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,39 2,54 2,40

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,70 1,98 1,91

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 5,12 6,05 6,12

Toplam: 120 48 37 38,75 32 59,25 60,19 58,74

TYT Türkçe aDCCdEAEDABAdEAcaEaADdDDEDBDCEcDA   bBAd

Cevap Anahtarı B EDCCBEAEDABACEABBECADCDDEDBDCEEDACBAEBAC

TYT Sosyal cAECa AbBEcadcaCbBeE     

Cevap Anahtarı B BAECCDACBEEBBACCDBAECEADB

TYT Matematik c  aEdBBedddacE aDCa                    

Cevap Anahtarı B EEBCEABBBECABDEDE9CCBCCADACBCBECCEADCDBB

TYT Fen  DaD   C bbADacBa   

Cevap Anahtarı B ADEDECCCDCEADBEBDDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 4 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 5 9 22
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR AYVA 12345   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 32,12 31,74 31,03

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,41 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,75 0,64 0,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,32 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,11 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 7,59 6,85 7,03

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 13,05 13,82 12,62

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,36 1,73 1,99

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 14,41 15,55 14,60

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,04 1,53 1,81

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,39 2,54 2,40

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,70 1,98 1,91

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 5,12 6,05 6,12

Toplam: 120 72 19 67,25 56 59,25 60,19 58,74

TYT Türkçe bDCCBEAEDAdACEABBECdDCDDEeBDCEEDACBcbBAd

Cevap Anahtarı B EDCCBEAEDABACEABBECADCDDEDBDCEEDACBAEBAC

TYT Sosyal BAECacbCBEdBBACCDBdE     

Cevap Anahtarı B BAECCDACBEEBBACCDBAECEADB

TYT Matematik EE CE  BBEdABD  EBeCBCCcDACBa    EA     

Cevap Anahtarı B EEBCEABBBECABDEDE9CCBCCADACBCBECCEADCDBB

TYT Fen    a       A   Bb  d

Cevap Anahtarı B ADEDECCCDCEADBEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 17 4 74
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 2 0 29
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL ŞENGÜL 12345   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 3 31,25 78 32,12 31,74 31,03

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,41 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,75 0,64 0,71

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,32 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,11 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 7,59 6,85 7,03

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 13,05 13,82 12,62

Geometri 10 6 2 5,50 55 1,36 1,73 1,99

TYT Matematik 40 29 6 27,50 69 14,41 15,55 14,60

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,04 1,53 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,39 2,54 2,40

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,70 1,98 1,91

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 5,12 6,05 6,12

Toplam: 120 83 23 77,25 64 59,25 60,19 58,74

TYT Türkçe EDCCBEAEDABACEbcBECAD DDEeBDCEEDA   EBA 

Cevap Anahtarı B EDCCBEAEDABACEABBECADCDDEDBDCEEDACBAEBAC

TYT Sosyal  eECCcebBE acACCDBeE     

Cevap Anahtarı B BAECCDACBEEBBACCDBAECEADB

TYT Matematik EEBCE BBBEC BcaDEDCCBCddDACBC a CEAD eBB

Cevap Anahtarı B EEBCEABBBECABDEDE9CCBCCADACBCBECCEADCDBB

TYT Fen e EbECCCDbEADdceD eA

Cevap Anahtarı B ADEDECCCDCEADBEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 3 81

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 19 2 83
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 5 1 71
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMET YAŞAR 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 32,12 31,74 31,03

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,41 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,75 0,64 0,71

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,32 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,11 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 7,59 6,85 7,03

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 13,05 13,82 12,62

Geometri 10 3 2 2,50 25 1,36 1,73 1,99

TYT Matematik 40 13 9 10,75 27 14,41 15,55 14,60

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,04 1,53 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,39 2,54 2,40

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,70 1,98 1,91

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 5,12 6,05 6,12

Toplam: 120 76 26 69,50 58 59,25 60,19 58,74

TYT Türkçe EDCCBEAEDABACEABBECADaDDEDBDCEbDACBAEBAC

Cevap Anahtarı B EDCCBEAEDABACEABBECADCDDEDBDCEEDACBAEBAC

TYT Sosyal BAEdCcdbBEaddcCCDaAE     

Cevap Anahtarı B BAECCDACBEEBBACCDBAECEADB

TYT Matematik Eb CE BBd d B   d bCB  c A   aEd EA   c 

Cevap Anahtarı B EEBCEABBBECABDEDE9CCBCCADACBCBECCEADCDBB

TYT Fen AbEDEaeCDaEADeEBDDdA

Cevap Anahtarı B ADEDECCCDCEADBEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 8 5 35
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 2 1 29
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ TRKMN 12345   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 32,12 31,74 31,03

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,41 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,75 0,64 0,71

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,32 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,11 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 7,59 6,85 7,03

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 13,05 13,82 12,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,36 1,73 1,99

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 14,41 15,55 14,60

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,04 1,53 1,81

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,39 2,54 2,40

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,70 1,98 1,91

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 5,12 6,05 6,12

Toplam: 120 48 14 44,50 37 59,25 60,19 58,74

TYT Türkçe BDCbEcA B a AeEDCCBEAEDABACEAcBECADCDDED

Cevap Anahtarı A BDCEEDACBAEBACEDCCBEAEDABACEABBECADCDDED

TYT Sosyal C  c b a   C   B  CD     

Cevap Anahtarı A CCBAECBEDAACEBBBAECDADBCE

TYT Matematik E b B CADA Ba    C   B                  

Cevap Anahtarı A E9CCBCCADACBCBEEBCEABBBECABDEDADCDBBECCE

TYT Fen D  e  a         d  b

Cevap Anahtarı A DECCADEADBCDCEDCAEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 0 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 9 2 39
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN  KARA*SL AN 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 32,12 31,74 31,03

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,41 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,75 0,64 0,71

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,32 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,11 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 7,59 6,85 7,03

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 13,05 13,82 12,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,36 1,73 1,99

TYT Matematik 40 25 1 24,75 62 14,41 15,55 14,60

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,04 1,53 1,81

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,39 2,54 2,40

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,70 1,98 1,91

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 5,12 6,05 6,12

Toplam: 120 65 12 62,00 52 59,25 60,19 58,74

TYT Türkçe EeCCeEAEDABACEAcBECbeCDDEDBDCEEDA   E AC

Cevap Anahtarı B EDCCBEAEDABACEABBECADCDDEDBDCEEDACBAEBAC

TYT Sosyal  A C a e   edcCCDBAd     

Cevap Anahtarı B BAECCDACBEEBBACCDBAECEADB

TYT Matematik EEBCEABBBEC BDa EDC BC ADACBCB          

Cevap Anahtarı B EEBCEABBBECABDEDE9CCBCCADACBCBECCEADCDBB

TYT Fen            A B      

Cevap Anahtarı B ADEDECCCDCEADBEBDDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 20 0 87
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞENNUR 12345   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 32,12 31,74 31,03

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,41 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,75 0,64 0,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,32 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,11 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 7,59 6,85 7,03

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 13,05 13,82 12,62

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,36 1,73 1,99

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 14,41 15,55 14,60

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,04 1,53 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,39 2,54 2,40

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,70 1,98 1,91

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 5,12 6,05 6,12

Toplam: 120 81 14 77,50 65 59,25 60,19 58,74

TYT Türkçe EDCCBEAEDABACEABdEdbDCDDEDBDCEEDACBAEBAC

Cevap Anahtarı B EDCCBEAEDABACEABBECADCDDEDBDCEEDACBAEBAC

TYT Sosyal  AbCCa bB EBdACCDBAE     

Cevap Anahtarı B BAECCDACBEEBBACCDBAECEADB

TYT Matematik EEB E  BcEC  D DEDeC CdADACBbB   EA     

Cevap Anahtarı B EEBCEABBBECABDEDE9CCBCCADACBCBECCEADCDBB

TYT Fen    c   CDbEADc BDDCA

Cevap Anahtarı B ADEDECCCDCEADBEBDDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 13 4 57
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 2 0 29
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYDA ALTUN 12345   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 32,12 31,74 31,03

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,41 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,75 0,64 0,71

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,32 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,11 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 7,59 6,85 7,03

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 13,05 13,82 12,62

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,36 1,73 1,99

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 14,41 15,55 14,60

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,04 1,53 1,81

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,39 2,54 2,40

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,70 1,98 1,91

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 5,12 6,05 6,12

Toplam: 120 71 15 67,25 56 59,25 60,19 58,74

TYT Türkçe BDCEEDA BAaBACEDCCBEAEDABACEAcBECADCDDED

Cevap Anahtarı A BDCEEDACBAEBACEDCCBEAEDABACEABBECADCDDED

TYT Sosyal C  A bB  e CE  BdEC      

Cevap Anahtarı A CCBAECBEDAACEBBBAECDADBCE

TYT Matematik E CCBCCADACeC c  CE BBBbCA b  A  D      

Cevap Anahtarı A E9CCBCCADACBCBEEBCEABBBECABDEDADCDBBECCE

TYT Fen DECd   AbedDb    c  

Cevap Anahtarı A DECCADEADBCDCEDCAEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 18 2 78
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 2 0 29
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AA 12345 MZ

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 32,33 31,74 31,03

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,71 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,79 0,64 0,71

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,08 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,29 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14 6,88 6,85 7,03

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 10,08 13,82 12,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,29 1,73 1,99

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 10,38 15,55 14,60

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 1,53 1,81

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,75 2,54 2,40

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,75 1,98 1,91

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 2,50 6,05 6,12

Toplam: 120 51 19 46,25 39 52,08 60,19 58,74

TYT Türkçe BDeEEDAaBAEBACEaCCBEAEDABAeEAdBECcD DDbe

Cevap Anahtarı A BDCEEDACBAEBACEDCCBEAEDABACEABBECADCDDED

TYT Sosyal e  c   EcddCdc aAECc     

Cevap Anahtarı A CCBAECBEDAACEBBBAECDADBCE

TYT Matematik E C BCCADA Ba E  C    cE   D            

Cevap Anahtarı A E9CCBCCADACBCBEEBCEABBBECABDEDADCDBBECCE

TYT Fen        A            

Cevap Anahtarı A DECCADEADBCDCEDCAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 14 6 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 11 2 48
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AFRA BENLİ 12345 MZ

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 32,33 31,74 31,03

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,71 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,79 0,64 0,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,08 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,29 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 6,88 6,85 7,03

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 10,08 13,82 12,62

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,29 1,73 1,99

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 10,38 15,55 14,60

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,00 1,53 1,81

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,75 2,54 2,40

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,75 1,98 1,91

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 2,50 6,05 6,12

Toplam: 120 65 23 59,25 49 52,08 60,19 58,74

TYT Türkçe BDCEEcACBAEBACEDCbBEAEDABACEABBECADeDDEe

Cevap Anahtarı A BDCEEDACBAEBACEDCCBEAEDABACEABBECADCDDED

TYT Sosyal Ca AaCBacdcCEBdBdECc     

Cevap Anahtarı A CCBAECBEDAACEBBBAECDADBCE

TYT Matematik E CCBCCcDACBa    CE  B E  dc  A         

Cevap Anahtarı A E9CCBCCADACBCBEEBCEABBBECABDEDADCDBBECCE

TYT Fen a  b b A   Db   d cD

Cevap Anahtarı A DECCADEADBCDCEDCAEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 14 3 61
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 1 0 14
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDNE 12345 MZ

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 32,33 31,74 31,03

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,71 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,79 0,64 0,71

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,08 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,29 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 12 3,00 15 6,88 6,85 7,03

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 10,08 13,82 12,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,29 1,73 1,99

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 10,38 15,55 14,60

Toplam: 120 46 19 41,25 34 52,08 60,19 58,74

TYT Türkçe BDCbEDAC AEBAeEDCCBEAEDABACEAcBECADaDDEa

Cevap Anahtarı A BDCEEDACBAEBACEDCCBEAEDABACEABBECADCDDED

TYT Sosyal Caee eaEcA CEdcaebCc     

Cevap Anahtarı A CCBAECBEDAACEBBBAECDADBCE

TYT Matematik E    C  DA  a    eE                     

Cevap Anahtarı A E9CCBCCADACBCBEEBCEABBBECABDEDADCDBBECCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 5 2 22
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜZEYYEN ÇEVİK 12345 MZ

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 32,33 31,74 31,03

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,71 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,79 0,64 0,71

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,08 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,29 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 6,88 6,85 7,03

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 10,08 13,82 12,62

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,29 1,73 1,99

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 10,38 15,55 14,60

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,00 1,53 1,81

Kimya 7 6 0 6,00 86 1,75 2,54 2,40

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,75 1,98 1,91

TYT Fen 20 10 2 9,50 48 2,50 6,05 6,12

Toplam: 120 73 13 69,75 58 52,08 60,19 58,74

TYT Türkçe EDCdBEAEDABACEABBECADeDDEeBDCEEDACBAaBAd

Cevap Anahtarı B EDCCBEAEDABACEABBECADCDDEDBDCEEDACBAEBAC

TYT Sosyal eA CCc bB EBBACCcBdE     

Cevap Anahtarı B BAECCDACBEEBBACCDBAECEADB

TYT Matematik EE CEABBB          CBC c A BC    E      

Cevap Anahtarı B EEBCEABBBECABDEDE9CCBCCADACBCBECCEADCDBB

TYT Fen    D  bCDC ADBE DDa 

Cevap Anahtarı B ADEDECCCDCEADBEBDDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 12 1 52
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 1 0 14
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR DMRL 12345 MZ

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 32,33 31,74 31,03

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,71 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,79 0,64 0,71

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,08 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,29 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 6,88 6,85 7,03

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 10,08 13,82 12,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,29 1,73 1,99

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 10,38 15,55 14,60

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 1,53 1,81

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,75 2,54 2,40

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,75 1,98 1,91

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 2,50 6,05 6,12

Toplam: 120 47 16 43,00 36 52,08 60,19 58,74

TYT Türkçe EDCeBEAEDABACEAB ECADeDDEeBDCEEDA  AaBA 

Cevap Anahtarı B EDCCBEAEDABACEABBECADCDDEDBDCEEDACBAEBAC

TYT Sosyal dAdCaceCBaEd   CDaeE     

Cevap Anahtarı B BAECCDACBEEBBACCDBAECEADB

TYT Matematik c  Ca  B              C D               

Cevap Anahtarı B EEBCEABBBECABDEDE9CCBCCADACBCBECCEADCDBB

TYT Fen            A    D a 

Cevap Anahtarı B ADEDECCCDCEADBEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 2 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 1 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 4 1 17
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE 12345 MZ

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 32,33 31,74 31,03

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,71 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,79 0,64 0,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,08 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,29 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 6,88 6,85 7,03

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 10,08 13,82 12,62

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,29 1,73 1,99

TYT Matematik 40 10 8 8,00 20 10,38 15,55 14,60

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 1,53 1,81

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,75 2,54 2,40

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,75 1,98 1,91

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 2,50 6,05 6,12

Toplam: 120 59 24 53,00 44 52,08 60,19 58,74

TYT Türkçe EDCCBdAEDABACEABBECcDeDDEDBDCbEcACBdEBAC

Cevap Anahtarı B EDCCBEAEDABACEABBECADCDDEDBDCEEDACBAEBAC

TYT Sosyal BAECCcebBaEBBcaCDBdE     

Cevap Anahtarı B BAECCDACBEEBBACCDBAECEADB

TYT Matematik E  CE  Beb   cc E bb C bDA B      d     

Cevap Anahtarı B EEBCEABBBECABDEDE9CCBCCADACBCBECCEADCDBB

TYT Fen        b   A  a D b 

Cevap Anahtarı B ADEDECCCDCEADBEBDDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 8 5 35
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN 12345 MZA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 33,79 31,74 31,03

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,88 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,52 0,64 0,71

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,78 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,92 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 7,10 6,85 7,03

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 17,28 13,82 12,62

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,81 1,73 1,99

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 20,09 15,55 14,60

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,45 1,53 1,81

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,57 2,54 2,40

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,95 1,98 1,91

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 8,98 6,05 6,12

Toplam: 120 79 14 75,50 63 69,96 60,19 58,74

TYT Türkçe EDC BEAEDABACEABBECADCDDEDBDCEdDACBAEBAe

Cevap Anahtarı B EDCCBEAEDABACEABBECADCDDEDBDCEEDACBAEBAC

TYT Sosyal eA CCcdbBE cBbCCDBdE     

Cevap Anahtarı B BAECCDACBEEBBACCDBAECEADB

TYT Matematik E  CE  BBEC BD  E C dCCcDACB     EA     

Cevap Anahtarı B EEBCEABBBECABDEDE9CCBCCADACBCBECCEADCDBB

TYT Fen  D DE  C aEADeE DDeA

Cevap Anahtarı B ADEDECCCDCEADBEBDDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 15 2 65
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 2 0 29
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKIN 12345 MZA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 33,79 31,74 31,03

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,88 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,52 0,64 0,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,78 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,92 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 7,10 6,85 7,03

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 17,28 13,82 12,62

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,81 1,73 1,99

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69 20,09 15,55 14,60

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,45 1,53 1,81

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,57 2,54 2,40

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,95 1,98 1,91

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 8,98 6,05 6,12

Toplam: 120 91 23 85,25 71 69,96 60,19 58,74

TYT Türkçe BDCEEDACBAEBACEDCCBEAEDABACEAcBECADCDDED

Cevap Anahtarı A BDCEEDACBAEBACEDCCBEAEDABACEABBECADCDDED

TYT Sosyal CaeAabBdceACEcdBAECc     

Cevap Anahtarı A CCBAECBEDAACEBBBAECDADBCE

TYT Matematik ED CBCCbDACBCBEEaCEeBBBEddBD DAD D  EC E

Cevap Anahtarı A E9CCBCCADACBCBEEBCEABBBECABDEDADCDBBECCE

TYT Fen DECdeDaAaeCDbEDCAEeD

Cevap Anahtarı A DECCADEADBCDCEDCAEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 18 4 78
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 4 0 57
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATTAR 109030 MZA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 0 37,00 93 33,79 31,74 31,03

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,88 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,52 0,64 0,71

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,78 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,92 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 7,10 6,85 7,03

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 17,28 13,82 12,62

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,81 1,73 1,99

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 20,09 15,55 14,60

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,45 1,53 1,81

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,57 2,54 2,40

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,95 1,98 1,91

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 8,98 6,05 6,12

Toplam: 120 64 9 61,75 51 69,96 60,19 58,74

TYT Türkçe BDCEEDA   EBACEDCCBEAEDABACEABBECADCDDED

Cevap Anahtarı A BDCEEDACBAEBACEDCCBEAEDABACEABBECADCDDED

TYT Sosyal Ca AE   c  C   BeE       

Cevap Anahtarı A CCBAECBEDAACEBBBAECDADBCE

TYT Matematik E  CBCCcDACB          eE   c  A        E

Cevap Anahtarı A E9CCBCCADACBCBEEBCEABBBECABDEDADCDBBECCE

TYT Fen DEae   AD CDdE     D

Cevap Anahtarı A DECCADEADBCDCEDCAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 0 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 10 2 43
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 2 0 29
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM GİZİROĞLU 12345 MZA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 33,79 31,74 31,03

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,88 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,52 0,64 0,71

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,78 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,92 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 7,10 6,85 7,03

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 17,28 13,82 12,62

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,81 1,73 1,99

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 20,09 15,55 14,60

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,45 1,53 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,57 2,54 2,40

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,95 1,98 1,91

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,98 6,05 6,12

Toplam: 120 88 20 83,00 69 69,96 60,19 58,74

TYT Türkçe BDCEEDACB EBACEDCCaEAEDABACcABBECADdDDED

Cevap Anahtarı A BDCEEDACBAEBACEDCCBEAEDABACEABBECADCDDED

TYT Sosyal Ca c bBdcceCEe B dCD     

Cevap Anahtarı A CCBAECBEDAACEBBBAECDADBCE

TYT Matematik EB CBCCADACBCeEEcCEABBBECe DEDAD    ECCE

Cevap Anahtarı A E9CCBCCADACBCBEEBCEABBBECABDEDADCDBBECCE

TYT Fen DECeADaADcCDaED AcBD

Cevap Anahtarı A DECCADEADBCDCEDCAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 20 1 87
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 3 0 43
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA CENGİZ 12345 MZA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 33,79 31,74 31,03

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,88 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,52 0,64 0,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,78 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,92 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 7,10 6,85 7,03

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 17,28 13,82 12,62

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,81 1,73 1,99

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 20,09 15,55 14,60

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,45 1,53 1,81

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,57 2,54 2,40

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,95 1,98 1,91

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 8,98 6,05 6,12

Toplam: 120 81 16 77,00 64 69,96 60,19 58,74

TYT Türkçe BDCEEcACBAaBACEDCCBEAEDABACEABBECADCDDED

Cevap Anahtarı A BDCEEDACBAEBACEDCCBEAEDABACEABBECADCDDED

TYT Sosyal CadA bB c ACEBdB ECc     

Cevap Anahtarı A CCBAECBEDAACEBBBAECDADBCE

TYT Matematik E  CBCCADA BCBE dCE BBBEC  a     D     E

Cevap Anahtarı A E9CCBCCADACBCBEEBCEABBBECABDEDADCDBBECCE

TYT Fen Dcadb EAD CDbED AdBD

Cevap Anahtarı A DECCADEADBCDCEDCAEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 17 0 74
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 2 0 29
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE AŞCI 12345 MZA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 33,79 31,74 31,03

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,88 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,52 0,64 0,71

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,78 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,92 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 7,10 6,85 7,03

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 17,28 13,82 12,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,81 1,73 1,99

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21 20,09 15,55 14,60

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,45 1,53 1,81

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,57 2,54 2,40

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,95 1,98 1,91

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 8,98 6,05 6,12

Toplam: 120 57 26 50,50 42 69,96 60,19 58,74

TYT Türkçe BDCEEDACBdcBACEDCa EAEDAdACEABBECADCDDED

Cevap Anahtarı A BDCEEDACBAEBACEDCCBEAEDABACEABBECADCDDED

TYT Sosyal dCaAEb  c ba   BcaCD     

Cevap Anahtarı A CCBAECBEDAACEBBBAECDADBCE

TYT Matematik E bC CCcDAedb c  CEe B                  

Cevap Anahtarı A E9CCBCCADACBCBEEBCEABBBECABDEDADCDBBECCE

TYT Fen DEaeAe A    a cCd Bb

Cevap Anahtarı A DECCADEADBCDCEDCAEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 9 6 39
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAĞISTANLI D 12345 MZA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 40 0 40,00 100 33,79 31,74 31,03

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,88 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,52 0,64 0,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,78 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,92 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 7,10 6,85 7,03

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 17,28 13,82 12,62

Geometri 10 7 3 6,25 63 2,81 1,73 1,99

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 20,09 15,55 14,60

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,45 1,53 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,57 2,54 2,40

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,95 1,98 1,91

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,98 6,05 6,12

Toplam: 120 106 14 102,50 85 69,96 60,19 58,74

TYT Türkçe BDCEEDACBAEBACEDCCBEAEDABACEABBECADCDDED

Cevap Anahtarı A BDCEEDACBAEBACEDCCBEAEDABACEABBECADCDDED

TYT Sosyal CCeAbCBdcAACEdBBdECD     

Cevap Anahtarı A CCBAECBEDAACEBBBAECDADBCE

TYT Matematik EDCCBCCADACBCBEEBCEABBBECABDEDADCDBBaddE

Cevap Anahtarı A E9CCBCCADACBCBEEBCEABBBECABDEDADCDBBECCE

TYT Fen DECeAeEADBCDbEDCAbeD

Cevap Anahtarı A DECCADEADBCDCEDCAEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 23 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 7 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 2 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NİSA ARAN 12345 MZA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 33,79 31,74 31,03

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,88 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,52 0,64 0,71

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,78 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,92 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 7,10 6,85 7,03

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 17,28 13,82 12,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,81 1,73 1,99

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 20,09 15,55 14,60

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,45 1,53 1,81

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,57 2,54 2,40

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,95 1,98 1,91

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 8,98 6,05 6,12

Toplam: 120 59 26 52,50 44 69,96 60,19 58,74

TYT Türkçe EDCCBEAEDAdACEABBECADeDaEDBDCEEDA aAbccC

Cevap Anahtarı B EDCCBEAEDABACEABBECADCDDEDBDCEEDACBAEBAC

TYT Sosyal cAECacAbBEEddeCCDdbd     

Cevap Anahtarı B BAECCDACBEEBBACCDBAECEADB

TYT Matematik    CEd Bcc         CBC                  

Cevap Anahtarı B EEBCEABBBECABDEDE9CCBCCADACBCBECCEADCDBB

TYT Fen    DEadaDC AeBdBDbCA

Cevap Anahtarı B ADEDECCCDCEADBEBDDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 6 3 26
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN İNANÇ 12345 MZA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 33,79 31,74 31,03

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,88 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,52 0,64 0,71

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,78 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,92 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 7,10 6,85 7,03

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 17,28 13,82 12,62

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,81 1,73 1,99

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31 20,09 15,55 14,60

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,45 1,53 1,81

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,57 2,54 2,40

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,95 1,98 1,91

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 8,98 6,05 6,12

Toplam: 120 68 28 61,00 51 69,96 60,19 58,74

TYT Türkçe BDCEEDACB EBACbDCCBEAEDABACEAcBECADdDDED

Cevap Anahtarı A BDCEEDACBAEBACEDCCBEAEDABACEABBECADCDDED

TYT Sosyal Ce e bBbcbAaacdBAECD     

Cevap Anahtarı A CCBAECBEDAACEBBBAECDADBCE

TYT Matematik E a  C cDACBCe  cdE  B EC  c  A      e E

Cevap Anahtarı A E9CCBCCADACBCBEEBCEABBBECABDEDADCDBBECCE

TYT Fen DECeba  DBCDaEDeeceD

Cevap Anahtarı A DECCADEADBCDCEDCAEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 4 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 11 3 48
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 2 0 29
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENİSE AYVA 22345 MZA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 33,79 31,74 31,03

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,88 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,52 0,64 0,71

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,78 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,92 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 7,10 6,85 7,03

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 17,28 13,82 12,62

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,81 1,73 1,99

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 20,09 15,55 14,60

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,45 1,53 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,57 2,54 2,40

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,95 1,98 1,91

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 8,98 6,05 6,12

Toplam: 120 83 23 77,25 64 69,96 60,19 58,74

TYT Türkçe BDCEEDcCBA BACEDbCBEbEDABACEABBECcDCDDED

Cevap Anahtarı A BDCEEDACBAEBACEDCCBEAEDABACEABBECADCDDED

TYT Sosyal aCBA bBac cCEdcBdECc     

Cevap Anahtarı A CCBAECBEDAACEBBBAECDADBCE

TYT Matematik EDCCBCCADACBCBEE CEABBeEC BDb  D    E bE

Cevap Anahtarı A E9CCBCCADACBCBEEBCEABBBECABDEDADCDBBECCE

TYT Fen DEaC DaADebDCEDCec b

Cevap Anahtarı A DECCADEADBCDCEDCAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 21 1 91
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 2 0 29
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATIMA O*U 12345 MZA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 33,79 31,74 31,03

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,88 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,52 0,64 0,71

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,78 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,92 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 11 1,25 6 7,10 6,85 7,03

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 17,28 13,82 12,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,81 1,73 1,99

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 20,09 15,55 14,60

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,45 1,53 1,81

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,57 2,54 2,40

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,95 1,98 1,91

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 8,98 6,05 6,12

Toplam: 120 37 25 30,75 26 69,96 60,19 58,74

TYT Türkçe EDCCaEAEDABACEbBBECADeDaEeBDCEcDA  A ccC

Cevap Anahtarı B EDCCBEAEDABACEABBECADCDDEDBDCEEDACBAEBAC

TYT Sosyal dAEb   d b dccbCcBed     

Cevap Anahtarı B BAECCDACBEEBBACCDBAECEADB

TYT Matematik d  e   B      b E  ecC                  

Cevap Anahtarı B EEBCEABBBECABDEDE9CCBCCADACBCBECCEADCDBB

TYT Fen    c                

Cevap Anahtarı B ADEDECCCDCEADBEBDDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 3 3 13
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA G 12345 MZA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 33,79 31,74 31,03

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,88 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,52 0,64 0,71

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,78 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,92 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 7,10 6,85 7,03

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 17,28 13,82 12,62

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,81 1,73 1,99

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 20,09 15,55 14,60

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,45 1,53 1,81

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,57 2,54 2,40

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,95 1,98 1,91

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 8,98 6,05 6,12

Toplam: 120 74 34 65,50 55 69,96 60,19 58,74

TYT Türkçe BDCEEDACBAEBAdEaCCeEAEDABACEdBBECADCDaED

Cevap Anahtarı A BDCEEDACBAEBACEDCCBEAEDABACEABBECADCDDED

TYT Sosyal CCdcaCadcdcCadcaAECc     

Cevap Anahtarı A CCBAECBEDAACEBBBAECDADBCE

TYT Matematik EEbCBCC DAdBCBcE CE BBBEC BD  Ac    Ea E

Cevap Anahtarı A E9CCBCCADACBCBEEBCEABBBECABDEDADCDBBECCE

TYT Fen DEeebebAbeC aEDdAbBe

Cevap Anahtarı A DECCADEADBCDCEDCAEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 18 2 78
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 2 1 29
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE NUR TAKLAK 0 MZA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 33,79 31,74 31,03

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,88 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,52 0,64 0,71

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,78 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,92 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 7,10 6,85 7,03

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 17,28 13,82 12,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,81 1,73 1,99

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 20,09 15,55 14,60

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,45 1,53 1,81

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,57 2,54 2,40

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,95 1,98 1,91

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 8,98 6,05 6,12

Toplam: 120 47 10 44,50 37 69,96 60,19 58,74

TYT Türkçe BDCEEcdC   BACEDCCBEAEDABACEAcBECAD DDEe

Cevap Anahtarı A BDCEEDACBAEBACEDCCBEAEDABACEABBECADCDDED

TYT Sosyal     a a   ACE  BeEC      

Cevap Anahtarı A CCBAECBEDAACEBBBAECDADBCE

TYT Matematik    CcC  D   a    CE  B      b           

Cevap Anahtarı A E9CCBCCADACBCBEEBCEABBBECABDEDADCDBBECCE

TYT Fen D    D              

Cevap Anahtarı A DECCADEADBCDCEDCAEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 2 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 6 2 26
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVANUR 0 MZA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 33,79 31,74 31,03

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,88 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,52 0,64 0,71

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,78 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,92 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 7,10 6,85 7,03

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 17,28 13,82 12,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,81 1,73 1,99

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 20,09 15,55 14,60

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,45 1,53 1,81

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,57 2,54 2,40

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,95 1,98 1,91

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 8,98 6,05 6,12

Toplam: 120 71 11 68,25 57 69,96 60,19 58,74

TYT Türkçe EDCCBEAEDABACEABBECADCDDEDBDCEEDACBAbBAC

Cevap Anahtarı B EDCCBEAEDABACEABBECADCDDEDBDCEEDACBAEBAC

TYT Sosyal  A CCc CB Ed cCCDBAE     

Cevap Anahtarı B BAECCDACBEEBBACCDBAECEADB

TYT Matematik E   E BBBa   c  cBCCBC cDACBa           

Cevap Anahtarı B EEBCEABBBECABDEDE9CCBCCADACBCBECCEADCDBB

TYT Fen    DE    aEADd  D   

Cevap Anahtarı B ADEDECCCDCEADBEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 13 4 57
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA TINMAZ 12345 MZA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 33,79 31,74 31,03

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,88 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,52 0,64 0,71

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,78 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,92 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 12 3,00 15 7,10 6,85 7,03

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 17,28 13,82 12,62

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,81 1,73 1,99

TYT Matematik 40 20 6 18,50 46 20,09 15,55 14,60

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,45 1,53 1,81

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,57 2,54 2,40

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,95 1,98 1,91

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 8,98 6,05 6,12

Toplam: 120 67 36 58,00 48 69,96 60,19 58,74

TYT Türkçe BDCbEDACBAEBACaDCC cAEDAdAbEAcBECADaDcED

Cevap Anahtarı A BDCEEDACBAEBACEDCCBEAEDABACEABBECADCDDED

TYT Sosyal CCdcceaEcc Cca adECc     

Cevap Anahtarı A CCBAECBEDAACEBBBAECDADBCE

TYT Matematik EDbCBCCcDACeaBE cCE BB E   b  A C B    E

Cevap Anahtarı A E9CCBCCADACBCBEEBCEABBBECABDEDADCDBBECCE

TYT Fen DaebeDEADababEcCAcBD

Cevap Anahtarı A DECCADEADBCDCEDCAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 21 14 6 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 14 4 61
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 4 0 57
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREMCAN CANDAN 12345 MZA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 33,79 31,74 31,03

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,88 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,52 0,64 0,71

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,78 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,92 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 7,10 6,85 7,03

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 17,28 13,82 12,62

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,81 1,73 1,99

TYT Matematik 40 32 3 31,25 78 20,09 15,55 14,60

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,45 1,53 1,81

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,57 2,54 2,40

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,95 1,98 1,91

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 8,98 6,05 6,12

Toplam: 120 96 19 91,25 76 69,96 60,19 58,74

TYT Türkçe BDCEEDACBAEBACEDCCBEAEDABACEbBBECADaDDED

Cevap Anahtarı A BDCEEDACBAEBACEDCCBEAEDABACEABBECADCDDED

TYT Sosyal CCBAEbBEcAcCdBdBdECa     

Cevap Anahtarı A CCBAECBEDAACEBBBAECDADBCE

TYT Matematik EDCCBCbADACBCBc BCEABBBEC BDEDADCD  a CE

Cevap Anahtarı A E9CCBCCADACBCBEEBCEABBBECABDEDADCDBBECCE

TYT Fen DEaCbDEAeebDCEDCedBD

Cevap Anahtarı A DECCADEADBCDCEDCAEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 21 1 91
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 5 0 71
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHLİKA 123456 MZA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 33,79 31,74 31,03

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,88 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,52 0,64 0,71

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,78 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,92 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 7,10 6,85 7,03

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 17,28 13,82 12,62

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,81 1,73 1,99

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 20,09 15,55 14,60

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,45 1,53 1,81

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,57 2,54 2,40

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,95 1,98 1,91

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,98 6,05 6,12

Toplam: 120 89 22 83,50 70 69,96 60,19 58,74

TYT Türkçe BDCEEDACaAEBACEDCCBEAEDABACEABBECADeDDED

Cevap Anahtarı A BDCEEDACBAEBACEDCCBEAEDABACEABBECADCDDED

TYT Sosyal aCeAcbBdcddCEddcAbCD     

Cevap Anahtarı A CCBAECBEDAACEBBBAECDADBCE

TYT Matematik EDCCBC cDACBCcEEeCEABBBEC dD  AD    E CE

Cevap Anahtarı A E9CCBCCADACBCBEEBCEABBBECABDEDADCDBBECCE

TYT Fen bECCADaADBCDCEDeAbBD

Cevap Anahtarı A DECCADEADBCDCEDCAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 19 2 83
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 3 0 43
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS GÜNEVİ 66666 mza

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 11 -0,75 -2 31,74 31,03

Matematik-1 30 3 18 -1,50 -5 13,82 12,62

Geometri 10 0 4 -1,00 -10 1,73 1,99

TYT Matematik 40 3 22 -2,50 -6 15,55 14,60

Toplam: 120 5 33 -3,25 -3 60,19 58,74

TYT Türkçe a ba b                      e  cddBA acb

Cevap Anahtarı B EDCCBEAEDABACEABBECADCDDEDBDCEEDACBAEBAC

TYT Matematik  dBbdcad Edbaccba  d  deec    c  c

    

Cevap Anahtarı B EEBCEABBBECABDEDE9CCBCCADACBCBECCEADCDBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 21 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 1 14 4
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
VERİ 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 0 3 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜNTEHA ASA 12345 MZA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 33,79 31,74 31,03

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,88 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,52 0,64 0,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,78 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,92 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 7,10 6,85 7,03

Matematik-1 30 23 7 21,25 71 17,28 13,82 12,62

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,81 1,73 1,99

TYT Matematik 40 25 8 23,00 58 20,09 15,55 14,60

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,45 1,53 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,57 2,54 2,40

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,95 1,98 1,91

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 8,98 6,05 6,12

Toplam: 120 86 19 81,25 68 69,96 60,19 58,74

TYT Türkçe BDCEEcACBAEBACEDCCBEAEDABACEABBECADCDDbD

Cevap Anahtarı A BDCEEDACBAEBACEDCCBEAEDABACEABBECADCDDED

TYT Sosyal CCdAd     ACEB BeECD     

Cevap Anahtarı A CCBAECBEDAACEBBBAECDADBCE

TYT Matematik EDCCBCCADACBaecEaCEABBBECcBbEbd       CE

Cevap Anahtarı A E9CCBCCADACBCBEEBCEABBBECABDEDADCDBBECCE

TYT Fen DE ebD ADeCDbEbeAEBD

Cevap Anahtarı A DECCADEADBCDCEDCAEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 21 2 91
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
VERİ 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 1 1 14
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜZEYY N FİDAN 12345 MZA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 2 31,50 79 33,79 31,74 31,03

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,88 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,52 0,64 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,78 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,92 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 7,10 6,85 7,03

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 17,28 13,82 12,62

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,81 1,73 1,99

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 20,09 15,55 14,60

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,45 1,53 1,81

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,57 2,54 2,40

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,95 1,98 1,91

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 8,98 6,05 6,12

Toplam: 120 58 9 55,75 46 69,96 60,19 58,74

TYT Türkçe EDCC EA DABACEAc ECADCDDEeBDCEEDA   EBAC

Cevap Anahtarı B EDCCBEAEDABACEABBECADCDDEDBDCEEDACBAEBAC

TYT Sosyal         B      CDa E     

Cevap Anahtarı B BAECCDACBEEBBACCDBAECEADB

TYT Matematik E  CE BBeE      E    CCdDA B     EA     

Cevap Anahtarı B EEBCEABBBECABDEDE9CCBCCADACBCBECCEADCDBB

TYT Fen  D Dd b  aE D E  DCd

Cevap Anahtarı B ADEDECCCDCEADBEBDDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 2 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 11 2 48
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 2 0 29
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER MEYDE 12345 MZA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 33,79 31,74 31,03

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,88 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,52 0,64 0,71

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,78 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,92 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 7,10 6,85 7,03

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 17,28 13,82 12,62

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,81 1,73 1,99

TYT Matematik 40 25 6 23,50 59 20,09 15,55 14,60

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,45 1,53 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,57 2,54 2,40

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,95 1,98 1,91

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,98 6,05 6,12

Toplam: 120 85 26 78,50 65 69,96 60,19 58,74

TYT Türkçe BDCEEcACBAEBACEDCCBEAEDAaACEbcdECADCDDED

Cevap Anahtarı A BDCEEDACBAEBACEDCCBEAEDABACEABBECADCDDED

TYT Sosyal CadeEbBEcdcCdcBaAECD     

Cevap Anahtarı A CCBAECBEDAACEBBBAECDADBCE

TYT Matematik EDCCBC ADACBCaEbcCabBBBEd  D  A  D  ECCE

Cevap Anahtarı A E9CCBCCADACBCBEEBCEABBBECABDEDADCDBBECCE

TYT Fen cEebADEADBCcaEDCAEBD

Cevap Anahtarı A DECCADEADBCDCEDCAEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 17 3 74
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 3 0 43
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA BOZDEMİR 12345 MZA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 33,79 31,74 31,03

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,88 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,52 0,64 0,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,78 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,92 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 7,10 6,85 7,03

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 17,28 13,82 12,62

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,81 1,73 1,99

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 20,09 15,55 14,60

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,45 1,53 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,57 2,54 2,40

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,95 1,98 1,91

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,98 6,05 6,12

Toplam: 120 97 18 92,50 77 69,96 60,19 58,74

TYT Türkçe EDCCBEAEDABACEAcBECADCDDEDBDCEEDACaAEBAC

Cevap Anahtarı B EDCCBEAEDABACEABBECADCDDEDBDCEEDACBAEBAC

TYT Sosyal eA CCcACddEadACCcBAE     

Cevap Anahtarı B BAECCDACBEEBBACCDBAECEADB

TYT Matematik EEBCE BBaECABDEDaDCCBCCADACBCaE CEADeD  

Cevap Anahtarı B EEBCEABBBECABDEDE9CCBCCADACBCBECCEADCDBB

TYT Fen ADaDECdCDCEADdEBDcdA

Cevap Anahtarı B ADEDECCCDCEADBEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 20 2 87
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 4 1 57
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN KAYAR 12345 MZA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 33,79 31,74 31,03

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,88 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,52 0,64 0,71

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,78 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,92 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 7,10 6,85 7,03

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 17,28 13,82 12,62

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,81 1,73 1,99

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67 20,09 15,55 14,60

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,45 1,53 1,81

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,57 2,54 2,40

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,95 1,98 1,91

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 8,98 6,05 6,12

Toplam: 120 76 13 72,75 61 69,96 60,19 58,74

TYT Türkçe BDCEEDA  A BACEDCCBEAEDABcCEABBEabDCDDED

Cevap Anahtarı A BDCEEDACBAEBACEDCCBEAEDABACEABBECADCDDED

TYT Sosyal C  A    c AC  BB bC      

Cevap Anahtarı A CCBAECBEDAACEBBBAECDADBCE

TYT Matematik EDCCBCCdDACBCBc BCEeBBBEC BD  ADee  E CE

Cevap Anahtarı A E9CCBCCADACBCBEEBCEABBBECABDEDADCDBBECCE

TYT Fen DE d    De  C  CA Bc

Cevap Anahtarı A DECCADEADBCDCEDCAEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 20 2 87
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 3 2 43
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER KAYA 0 MZA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 33,79 31,74 31,03

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,88 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,52 0,64 0,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,78 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,92 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 7,10 6,85 7,03

Matematik-1 30 11 0 11,00 37 17,28 13,82 12,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,81 1,73 1,99

TYT Matematik 40 11 0 11,00 28 20,09 15,55 14,60

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,45 1,53 1,81

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,57 2,54 2,40

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,95 1,98 1,91

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 8,98 6,05 6,12

Toplam: 120 60 15 56,25 47 69,96 60,19 58,74

TYT Türkçe EDCC EAEDABACEAcBECADeDDEDBDCEEcACBAbBAC

Cevap Anahtarı B EDCCBEAEDABACEABBECADCDDEDBDCEEDACBAEBAC

TYT Sosyal   EC  eb dEB ACCcBAa     

Cevap Anahtarı B BAECCDACBEEBBACCDBAECEADB

TYT Matematik E  CE  B        E  C   ADA  C           

Cevap Anahtarı B EEBCEABBBECABDEDE9CCBCCADACBCBECCEADCDBB

TYT Fen      ee  eEAb cBbD A

Cevap Anahtarı B ADEDECCCDCEADBEBDDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 2 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 9 0 39
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA UYGUN 0 MZA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 33,79 31,74 31,03

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,88 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,52 0,64 0,71

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,78 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,92 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 7,10 6,85 7,03

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 17,28 13,82 12,62

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,81 1,73 1,99

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 20,09 15,55 14,60

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,45 1,53 1,81

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,57 2,54 2,40

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,95 1,98 1,91

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 8,98 6,05 6,12

Toplam: 120 85 14 81,50 68 69,96 60,19 58,74

TYT Türkçe EDCCBEAEDABACEABBECADeDDEDBDCEEDACBAbBAC

Cevap Anahtarı B EDCCBEAEDABACEABBECADCDDEDBDCEEDACBAEBAC

TYT Sosyal eAECa  bBaEBBcCCDa E     

Cevap Anahtarı B BAECCDACBEEBBACCDBAECEADB

TYT Matematik EE CE BBBECABDbDE CCBCC DAC Ca   E      

Cevap Anahtarı B EEBCEABBBECABDEDE9CCBCCADACBCBECCEADCDBB

TYT Fen    DEaeC CEADaEBDb A

Cevap Anahtarı B ADEDECCCDCEADBEBDDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 19 0 83
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 1 0 14
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ BOZTAŞ 12345 MZA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 33,79 31,74 31,03

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,88 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,52 0,64 0,71

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,78 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,92 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 7,10 6,85 7,03

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 17,28 13,82 12,62

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,81 1,73 1,99

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 20,09 15,55 14,60

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,45 1,53 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,57 2,54 2,40

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,95 1,98 1,91

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,98 6,05 6,12

Toplam: 120 72 25 65,75 55 69,96 60,19 58,74

TYT Türkçe EDCCeEAEDABdCEAcBECADCcDEDBDCEEDACBAEBAe

Cevap Anahtarı B EDCCBEAEDABACEABBECADCDDEDBDCEEDACBAEBAC

TYT Sosyal  A CacdbaaEc eCCDBed     

Cevap Anahtarı B BAECCDACBEEBBACCDBAECEADB

TYT Matematik    CE eB b   cE   C BC ADA Ba  C EAc D  

Cevap Anahtarı B EEBCEABBBECABDEDE9CCBCCADACBCBECCEADCDBB

TYT Fen eDEDcabCDCEAaBEBDD A

Cevap Anahtarı B ADEDECCCDCEADBEBDDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 10 3 43
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 3 1 43
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ SEVİNÇ 12345 MZA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 33,79 31,74 31,03

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,88 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,52 0,64 0,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,78 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,92 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 7,10 6,85 7,03

Matematik-1 30 21 7 19,25 64 17,28 13,82 12,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,81 1,73 1,99

TYT Matematik 40 21 7 19,25 48 20,09 15,55 14,60

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,45 1,53 1,81

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,57 2,54 2,40

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,95 1,98 1,91

TYT Fen 20 10 1 9,75 49 8,98 6,05 6,12

Toplam: 120 78 13 74,75 62 69,96 60,19 58,74

TYT Türkçe aDCCBEAEDABACEAcBECADCDDEDBDCEEDAC A BcC

Cevap Anahtarı B EDCCBEAEDABACEABBECADCDDEDBDCEEDACBAEBAC

TYT Sosyal  AEC    Bd BdACCDBAE     

Cevap Anahtarı B BAECCDACBEEBBACCDBAECEADB

TYT Matematik EEaCEABB EC BDEbEDbCBCCccACeCe          

Cevap Anahtarı B EEBCEABBBECABDEDE9CCBCCADACBCBECCEADCDBB

TYT Fen    DE    CEADB B bCA

Cevap Anahtarı B ADEDECCCDCEADBEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 17 4 74
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE SEVİNÇ 12345 MZA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 33,79 31,74 31,03

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,88 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,52 0,64 0,71

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,78 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,92 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 7,10 6,85 7,03

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 17,28 13,82 12,62

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,81 1,73 1,99

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 20,09 15,55 14,60

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,45 1,53 1,81

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,57 2,54 2,40

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,95 1,98 1,91

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 8,98 6,05 6,12

Toplam: 120 70 20 65,00 54 69,96 60,19 58,74

TYT Türkçe BDCEEDA BA BAeEDCCBEAEDABACEAcBECADCDDED

Cevap Anahtarı A BDCEEDACBAEBACEDCCBEAEDABACEABBECADCDDED

TYT Sosyal Cd A CBdcdeC adadECD     

Cevap Anahtarı A CCBAECBEDAACEBBBAECDADBCE

TYT Matematik EDeC CdADACBa cE CE BBBE  eD  AD        

Cevap Anahtarı A E9CCBCCADACBCBEEBCEABBBECABDEDADCDBBECCE

TYT Fen DEC dD   c    D AdBa

Cevap Anahtarı A DECCADEADBCDCEDCAEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 15 4 65
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 2 0 29
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYE 0 MZA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 33,79 31,74 31,03

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,88 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,52 0,64 0,71

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,78 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,92 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 7,10 6,85 7,03

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 17,28 13,82 12,62

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,81 1,73 1,99

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 20,09 15,55 14,60

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,45 1,53 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,57 2,54 2,40

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,95 1,98 1,91

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,98 6,05 6,12

Toplam: 120 91 14 87,50 73 69,96 60,19 58,74

TYT Türkçe bDCCBEAEDABACEbcBECAD DDEDBDCEEDACBAEBAC

Cevap Anahtarı B EDCCBEAEDABACEABBECADCDDEDBDCEEDACBAEBAC

TYT Sosyal eA CCc baEEB ACCcBAE     

Cevap Anahtarı B BAECCDACBEEBBACCDBAECEADB

TYT Matematik  EaCEAB BEd BDEDEDCCaC ADACBC E  EA C   

Cevap Anahtarı B EEBCEABBBECABDEDE9CCBCCADACBCBECCEADCDBB

TYT Fen eDEDEaCCDCEADeEBDDCA

Cevap Anahtarı B ADEDECCCDCEADBEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 21 18 2 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 18 2 78
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 3 0 43
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAVAŞ 12345 MZA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 33,79 31,74 31,03

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,88 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,52 0,64 0,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,78 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,92 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 7,10 6,85 7,03

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 17,28 13,82 12,62

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,81 1,73 1,99

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83 20,09 15,55 14,60

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,45 1,53 1,81

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,57 2,54 2,40

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,95 1,98 1,91

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,98 6,05 6,12

Toplam: 120 102 16 98,00 82 69,96 60,19 58,74

TYT Türkçe BDCEEDACBAEBACEDCCBEAEDABbCEAcBECADCDDED

Cevap Anahtarı A BDCEEDACBAEBACEDCCBEAEDABACEABBECADCDDED

TYT Sosyal CaBAEbBdccACEddBdECD     

Cevap Anahtarı A CCBAECBEDAACEBBBAECDADBCE

TYT Matematik EDbCBC ADACBCBEEBCEABBBcCABDbDAaCDB ECCE

Cevap Anahtarı A E9CCBCCADACBCBEEBCEABBBECABDEDADCDBBECCE

TYT Fen DEeCADEADBCDCEDCAcBD

Cevap Anahtarı A DECCADEADBCDCEDCAEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 20 2 87
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 5 1 71
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE KUTLU 0 MZA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 33,79 31,74 31,03

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,88 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,52 0,64 0,71

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,78 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,92 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 7,10 6,85 7,03

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 17,28 13,82 12,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,81 1,73 1,99

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66 20,09 15,55 14,60

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,45 1,53 1,81

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,57 2,54 2,40

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,95 1,98 1,91

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 8,98 6,05 6,12

Toplam: 120 77 27 70,25 59 69,96 60,19 58,74

TYT Türkçe BDCEEDACB aBACbDCbaEAEDABACEAcBaCcDCDDdD

Cevap Anahtarı A BDCEEDACBAEBACEDCCBEAEDABACEABBECADCDDED

TYT Sosyal CCecbbBaDdcadBdBeECD     

Cevap Anahtarı A CCBAECBEDAACEBBBAECDADBCE

TYT Matematik EBCCBCCADAbBCBEEBCEcBBBECABDE           

Cevap Anahtarı A E9CCBCCADACBCBEEBCEABBBECABDEDADCDBBECCE

TYT Fen aEaddbEAD CDC D Aa D

Cevap Anahtarı A DECCADEADBCDCEDCAEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 21 2 91
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YILMAZ 12345 MZA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 33,79 31,74 31,03

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,88 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,52 0,64 0,71

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,78 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,92 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 7,10 6,85 7,03

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 17,28 13,82 12,62

Geometri 10 7 2 6,50 65 2,81 1,73 1,99

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83 20,09 15,55 14,60

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,45 1,53 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,57 2,54 2,40

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,95 1,98 1,91

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,98 6,05 6,12

Toplam: 120 98 15 94,25 79 69,96 60,19 58,74

TYT Türkçe EDCCBEAEDABACEABBECcDCDDEDBDCEEDACBAEBAC

Cevap Anahtarı B EDCCBEAEDABACEABBECADCDDEDBDCEEDACBAEBAC

TYT Sosyal  e CacAbB EBBACCDBdE     

Cevap Anahtarı B BAECCDACBEEBBACCDBAECEADB

TYT Matematik EEBCcABBBECABDbDEDCCBCCADACBC ECbEADeD B

Cevap Anahtarı B EEBCEABBBECABDEDE9CCBCCADACBCBECCEADCDBB

TYT Fen   EDEabCDeEADcEBDDeA

Cevap Anahtarı B ADEDECCCDCEADBEBDDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 22 1 96
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 5 1 71
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN AÇAR 12345 MZB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 6 24,50 61 26,00 31,74 31,03

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,27 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,77 0,64 0,71

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,56 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 2,81 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 8 1,00 5 5,40 6,85 7,03

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,52 1,53 1,81

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,52 2,54 2,40

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,46 1,98 1,91

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 1,50 6,05 6,12

Toplam: 120 32 14 28,50 24 40,90 60,19 58,74

TYT Türkçe BeCEdDA    BA EbCCBEAEDABACE cBECcD  DEe

Cevap Anahtarı A BDCEEDACBAEBACEDCCBEAEDABACEABBECADCDDED

TYT Sosyal e   Eb EDd a   deae      

Cevap Anahtarı A CCBAECBEDAACEBBBAECDADBCE

TYT Fen        A  C         

Cevap Anahtarı A DECCADEADBCDCEDCAEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 14 4 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE YAŞAR 12345 MZB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 3 27,25 68 26,00 31,74 31,03

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,27 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,77 0,64 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,56 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,81 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 5,40 6,85 7,03

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,52 1,53 1,81

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,52 2,54 2,40

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,46 1,98 1,91

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 1,50 6,05 6,12

Toplam: 120 38 7 36,25 30 40,90 60,19 58,74

TYT Türkçe EDCC E EDABACEAc  CADdDDEDBDCEEDA   c A 

Cevap Anahtarı B EDCCBEAEDABACEABBECADCDDEDBDCEEDACBAEBAC

TYT Sosyal   deC db E     C BAE     

Cevap Anahtarı B BAECCDACBEEBBACCDBAECEADB

TYT Fen A  D       A        

Cevap Anahtarı B ADEDECCCDCEADBEBDDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 2 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECENAZ 12345 MZB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 26,00 31,74 31,03

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,27 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,77 0,64 0,71

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,56 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,81 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 5,40 6,85 7,03

Matematik-1 30 5 10 2,50 8 7,87 13,82 12,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,13 1,73 1,99

TYT Matematik 40 5 10 2,50 6 8,00 15,55 14,60

Toplam: 120 46 23 40,25 34 40,90 60,19 58,74

TYT Türkçe EDCCBEAEDABACEdcBECADCDaEDBDCEdDACB a Ae

Cevap Anahtarı B EDCCBEAEDABACEABBECADCDDEDBDCEEDACBAEBAC

TYT Sosyal ecECCb C baa cCCDB E     

Cevap Anahtarı B BAECCDACBEEBBACCDBAECEADB

TYT Matematik b  aEcBBe  b c eE b eb                  

Cevap Anahtarı B EEBCEABBBECABDEDE9CCBCCADACBCBECCEADCDBB
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 4 7 17
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TEPE 12345 MZB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 4 27,00 68 26,00 31,74 31,03

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,27 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,77 0,64 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,56 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,81 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 5,40 6,85 7,03

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 7,87 13,82 12,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,13 1,73 1,99

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 8,00 15,55 14,60

Toplam: 120 35 7 33,25 28 40,90 60,19 58,74

TYT Türkçe E CC EAEDA A EbB ECADCDDED  bEEDAC cdBAC

Cevap Anahtarı B EDCCBEAEDABACEABBECADCDDEDBDCEEDACBAEBAC

TYT Sosyal  e C   a d     C B E     

Cevap Anahtarı B BAECCDACBEEBBACCDBAECEADB

TYT Matematik    C                B                   

Cevap Anahtarı B EEBCEABBBECABDEDE9CCBCCADACBCBECCEADCDBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 1 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 2 0 9
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YÜKSEK 0 MZB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 26,00 31,74 31,03

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,27 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,77 0,64 0,71

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,56 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,81 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 5,40 6,85 7,03

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 7,87 13,82 12,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,13 1,73 1,99

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 8,00 15,55 14,60

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,52 1,53 1,81

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,52 2,54 2,40

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,46 1,98 1,91

TYT Fen 20 5 0 5,00 25 1,50 6,05 6,12

Toplam: 120 65 13 61,75 51 40,90 60,19 58,74

TYT Türkçe EDCCBEAEDABACEABdECADCDDEDBDCEEDACBAbBAC

Cevap Anahtarı B EDCCBEAEDABACEABBECADCDDEDBDCEEDACBAEBAC

TYT Sosyal dAdCCcdCBEEcdACCcBAE     

Cevap Anahtarı B BAECCDACBEEBBACCDBAECEADB

TYT Matematik E  CE  d        a   BbCcDA B            

Cevap Anahtarı B EEBCEABBBECABDEDE9CCBCCADACBCBECCEADCDBB

TYT Fen   ED       A  EB    

Cevap Anahtarı B ADEDECCCDCEADBEBDDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 7 4 30
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
G N 12345 MZB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,27 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,77 0,64 0,71

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,56 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,81 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 5,40 6,85 7,03

Matematik-1 30 27 0 27,00 90 7,87 13,82 12,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,13 1,73 1,99

TYT Matematik 40 27 0 27,00 68 8,00 15,55 14,60

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,52 1,53 1,81

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,52 2,54 2,40

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,46 1,98 1,91

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 1,50 6,05 6,12

Toplam: 120 34 6 32,50 27 40,90 60,19 58,74

TYT Sosyal Ce e  dEcA     B Eec     

Cevap Anahtarı A CCBAECBEDAACEBBBAECDADBCE

TYT Matematik ECCCBC ADACBCBEEBC AB BECABDED          

Cevap Anahtarı A E9CCBCCADACBCBEEBCEABBBECABDEDADCDBBECCE

TYT Fen                 A  D

Cevap Anahtarı A DECCADEADBCDCEDCAEBD
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TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 20 0 87
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GNS 12345 MZB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 26,00 31,74 31,03

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,27 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,77 0,64 0,71

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 0,56 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,81 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 11 3,25 16 5,40 6,85 7,03

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 7,87 13,82 12,62

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,13 1,73 1,99

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 8,00 15,55 14,60

Toplam: 120 48 21 42,75 36 40,90 60,19 58,74

TYT Türkçe EDCeBEAEDABACEABBECcDeDDEDcDCEEcA BAaBAd

Cevap Anahtarı B EDCCBEAEDABACEABBECADCDDEDBDCEEDACBAEBAC

TYT Sosyal  cEdacd abaac aCDBAE     

Cevap Anahtarı B BAECCDACBEEBBACCDBAECEADB

TYT Matematik E   E  BBE      a b  C   A  a     A  D  

Cevap Anahtarı B EEBCEABBBECABDEDE9CCBCCADACBCBECCEADCDBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 4 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 6 3 26
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 2 0 29
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA Ç 10 MZB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,00 31,74 31,03

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,27 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 0,77 0,64 0,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,56 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,81 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 5,40 6,85 7,03

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 7,87 13,82 12,62

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,13 1,73 1,99

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 8,00 15,55 14,60

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,52 1,53 1,81

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,52 2,54 2,40

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,46 1,98 1,91

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 1,50 6,05 6,12

Toplam: 120 81 14 77,50 65 40,90 60,19 58,74

TYT Türkçe BDCEEcACBAEBACEcCCBEAEDABACEAcBECADaDDEe

Cevap Anahtarı A BDCEEDACBAEBACEDCCBEAEDABACEABBECADCDDED

TYT Sosyal CCde CBED ACEc BdEC      

Cevap Anahtarı A CCBAECBEDAACEBBBAECDADBCE

TYT Matematik EDCCBCCADAeBCBEEBCEABBBEC BDE Ae e      

Cevap Anahtarı A E9CCBCCADACBCBEEBCEABBBECABDEDADCDBBECCE

TYT Fen DE C b A   e      BD

Cevap Anahtarı A DECCADEADBCDCEDCAEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 21 1 91
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 1 2 14
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA ÇETİN 12345 MZB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 0 39,00 98 26,00 31,74 31,03

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,27 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,77 0,64 0,71

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,56 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,81 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 5,40 6,85 7,03

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 7,87 13,82 12,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,13 1,73 1,99

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 8,00 15,55 14,60

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,52 1,53 1,81

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,52 2,54 2,40

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,46 1,98 1,91

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,50 6,05 6,12

Toplam: 120 54 7 52,25 44 40,90 60,19 58,74

TYT Türkçe BDCEEDACBAEBACEDCCBEAEDA ACEABBECADCDDED

Cevap Anahtarı A BDCEEDACBAEBACEDCCBEAEDABACEABBECADCDDED

TYT Sosyal  C c b  ce bEd B EC      

Cevap Anahtarı A CCBAECBEDAACEBBBAECDADBCE

TYT Matematik   b B   DA B     CE  B     D            

Cevap Anahtarı A E9CCBCCADACBCBEEBCEABBBECABDEDADCDBBECCE

TYT Fen        A            

Cevap Anahtarı A DECCADEADBCDCEDCAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 0 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 7 1 30
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER A 12345 MZB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 26,00 31,74 31,03

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,27 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,77 0,64 0,71

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 0,56 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,81 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 11 2,25 11 5,40 6,85 7,03

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 7,87 13,82 12,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,13 1,73 1,99

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 8,00 15,55 14,60

Toplam: 120 29 27 22,25 19 40,90 60,19 58,74

TYT Türkçe EDCdebbaDABd EAcBEacDaDDEDBeCE DA  AE Ad

Cevap Anahtarı B EDCCBEAEDABACEABBECADCDDEDBDCEEDACBAEBAC

TYT Sosyal d aCdac BE dedaeD eE     

Cevap Anahtarı B BAECCDACBEEBBACCDBAECEADB

TYT Matematik    e         b  a b                     

Cevap Anahtarı B EEBCEABBBECABDEDE9CCBCCADACBCBECCEADCDBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 12 8 57

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 0 3 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDEE 0 MZB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 26,00 31,74 31,03

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,27 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,77 0,64 0,71

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,56 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,81 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 5,40 6,85 7,03

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 7,87 13,82 12,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,13 1,73 1,99

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 8,00 15,55 14,60

Toplam: 120 56 23 50,25 42 40,90 60,19 58,74

TYT Türkçe BDCEcDA B EBAdEDCCccAEDAdACEABBECADCDDbD

Cevap Anahtarı A BDCEEDACBAEBACEDCCBEAEDABACEABBECADCDDED

TYT Sosyal CaeeaCBEcdACdccBdaCa     

Cevap Anahtarı A CCBAECBEDAACEBBBAECDADBCE

TYT Matematik E CCBbC DACBa    Ca BBcEC  Dc           

Cevap Anahtarı A E9CCBCCADACBCBEEBCEABBBECABDEDADCDBBECCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 14 4 61
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN FIRAT 12345 MZB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 26,00 31,74 31,03

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,27 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,77 0,64 0,71

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,56 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,81 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 5,40 6,85 7,03

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 7,87 13,82 12,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,13 1,73 1,99

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 8,00 15,55 14,60

Toplam: 120 45 16 41,00 34 40,90 60,19 58,74

TYT Türkçe BDCEEDA   aBA EDCCBcAEDABACEAcBEbADeDaEe

Cevap Anahtarı A BDCEEDACBAEBACEDCCBEAEDABACEABBECADCDDED

TYT Sosyal CCdAE dacdACcB BAECD     

Cevap Anahtarı A CCBAECBEDAACEBBBAECDADBCE

TYT Matematik bDCC e cD                               

Cevap Anahtarı A E9CCBCCADACBCBEEBCEABBBECABDEDADCDBBECCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 4 3 17
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TÜRKİYE GENELİ 1. DENEME

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YILDIRIM 12345 MZB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 18 10,50 26 26,00 31,74 31,03

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,27 1,86 2,05

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,77 0,64 0,71

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,56 1,47 1,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,81 2,88 2,69

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 10 3,50 18 5,40 6,85 7,03

Matematik-1 30 1 8 -1,00 -3 7,87 13,82 12,62

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 0,13 1,73 1,99

TYT Matematik 40 1 11 -1,75 -4 8,00 15,55 14,60

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,52 1,53 1,81

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,52 2,54 2,40

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,46 1,98 1,91

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,50 6,05 6,12

Toplam: 120 23 39 13,25 11 40,90 60,19 58,74

TYT Türkçe BeCEEDA   a AC eCCcbbaDAdc EbBecbcDe bbe

Cevap Anahtarı A BDCEEDACBAEBACEDCCBEAEDABACEABBECADCDDED

TYT Sosyal CCeeEdabebcb   aAEC      

Cevap Anahtarı A CCBAECBEDAACEBBBAECDADBCE

TYT Matematik bE  d    d  d    a     ded        eac   

Cevap Anahtarı A E9CCBCCADACBCBEEBCEABBBECABDEDADCDBBECCE

TYT Fen        A            

Cevap Anahtarı A DECCADEADBCDCEDCAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 21 4 15 19

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 1 8 4
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 7 0 2 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
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