
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TYT 3. KURUMSAL 51 51 51 8190

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,7 11,7 13,79 8,7 4,8 7,55 6,3 4,0 5,27 2,2 3,3 1,40 33,9 23,7 28,01 212,410

Okul Ortalaması 24,5 10,3 21,94 10,9 4,4 9,76 16,0 4,3 14,94 5,1 3,9 4,11 56,5 22,9 50,75 294,050

KATILIMLAR

1 56789 KEREMCAN CANDAN  MA 34 6 32,50 16 3 15,25 37 2 36,50 13 6 11,50 100 17 95,75 427,239 1 1 1 1 19

2 12345 KEVSER KARTAL  M 34 6 32,50 15 5 13,75 39 1 38,75 11 9 8,75 99 21 93,75 420,758 1 2 2 2 29

3 12345 SUDE BİRGİN  MA 33 5 31,75 14 3 13,25 30 6 28,50 15 4 14,00 92 18 87,50 403,650 2 3 3 3 74

4 12345 DAĞISTANLI  MA 34 6 32,50 19 1 18,75 32 8 30,00 8 12 5,00 93 27 86,25 398,039 3 4 4 4 91

5 12345 SÜMEYYE ENGİN  MA 30 6 28,50 15 5 13,75 32 6 30,50 14 6 12,50 91 23 85,25 396,795 4 5 5 5 97

6 12345 YAVAŞ  MA 33 7 31,25 15 3 14,25 32 6 30,50 11 8 9,00 91 24 85,00 395,243 5 6 6 6 102

7 12345 MAVİ  MA 29 11 26,25 15 5 13,75 35 4 34,00 12 7 10,25 91 27 84,25 393,407 6 7 7 7 111

8 12345 RABİA BOZDEMİR  MA 31 6 29,50 16 3 15,25 31 6 29,50 9 9 6,75 87 24 81,00 383,081 7 8 8 8 161

9 12345 HALİL SENGÜL  M 23 7 21,25 17 2 16,50 33 6 31,50 12 4 11,00 85 19 80,25 381,988 2 9 9 9 165

10 12345 MÜNTEHA ASA  MA 28 9 25,75 13 2 12,50 27 5 25,75 15 5 13,75 83 21 77,75 375,165 8 10 10 10 205

11 0 ZEYNEP SOLMAZ  MA 36 3 35,25 12 7 10,25 24 6 22,50 11 4 10,00 83 20 78,00 374,874 9 11 11 11 210

12 12345 MEHLİKA  MA 32 7 30,25 11 8 9,00 27 8 25,00 13 7 11,25 83 30 75,50 367,910 10 12 12 12 244

13 12345 REYYAN KAYAR  MA 30 7 28,25 15 2 14,50 29 6 27,50 6 2 5,50 80 17 75,75 367,457 11 13 13 13 246

14 12345 FATMAGÜL ÇEKGEL  MA 33 5 31,75 17 2 16,50 18 5 16,75 10 6 8,50 78 18 73,50 361,505 12 14 14 14 288

15 12345 GÜLFM  YAVAŞ  MA 26 4 25,00 4 1 3,75 37 3 36,25 5 4 4,00 72 12 69,00 347,310 13 15 15 15 409

16 12345 SUDE SEVİNÇ  MA 31 5 29,75 11 3 10,25 19 9 16,75 11 2 10,50 72 19 67,25 343,630 14 16 16 16 430

17 12345 NERGİZ  M 27 10 24,50 15 4 14,00 21 3 20,25 3 0 3,00 66 17 61,75 326,002 3 17 17 17 617

18 12345 SEVGİ SEVİNÇ  MA 25 6 23,50 12 6 10,50 20 4 19,00 9 4 8,00 66 20 61,00 324,899 15 18 18 18 633

19 1234 MÜZEYYEN ÇEVİK  M 32 7 30,25 13 3 12,25 15 2 14,50 4 4 3,00 64 16 60,00 320,764 4 19 19 19 680

20 12345 ŞENNUR   26 10 23,50 14 2 13,50 18 4 17,00 6 4 5,00 64 20 59,00 318,413 1 20 20 20 720

21 0 RABİA  MA 22 12 19,00 8 9 5,75 32 2 31,50 2 7 0,25 64 30 56,50 310,031 16 21 21 21 838

22 12345 EDA ÖRS   30 7 28,25 13 1 12,75 11 2 10,50 54 10 51,50 295,270 2 22 22 22 1096

23 12345 FATMANUR AYVA  M 31 9 28,75 17 3 16,25 7 4 6,00 1 4 0,00 56 20 51,00 293,838 5 23 23 23 1121

24 12345 ELİF D  MA 26 7 24,25 8 1 7,75 17 4 16,00 3 1 2,75 54 13 50,75 293,700 17 24 24 24 1128

25 12345 ÖMER ÜNLÜ  MA 21 9 18,75 7 7 5,25 28 2 27,50 0 4 -1,00 56 22 50,50 292,199 18 25 25 25 1157

26 0 ELİF YÜKSEK  MB 26 14 22,50 15 5 13,75 12 0 12,00 53 19 48,25 285,871 1 26 26 26 1324

27 12345 EMİRHAN İNANÇ  MA 20 12 17,00 13 4 12,00 14 10 11,50 8 6 6,50 55 32 47,00 283,736 19 27 27 27 1384

28 0 AHMET EMİR  M 18 11 15,25 10 2 9,50 15 2 14,50 8 3 7,25 51 18 46,50 282,442 6 28 28 28 1419

29 12345 NESLİ  MA 18 14 14,50 8 3 7,25 19 4 18,00 7 7 5,25 52 28 45,00 277,595 20 29 29 29 1557

30 12345 ŞERİFEE  M 29 7 27,25 14 5 12,75 1 4 0,00 2 2 1,50 46 18 41,50 266,366 7 30 30 30 1903

31 12345 YILDIZ   26 13 22,75 14 5 12,75 9 8 7,00 1 8 -1,00 50 34 41,50 265,886 3 31 31 31 1924

32 12345 SEHER KAYA  MA 18 11 15,25 7 3 6,25 16 2 15,50 3 5 1,75 44 21 38,75 258,508 21 32 32 32 2183

33 12345 HİRA DEMİRÖREN   27 11 24,25 8 4 7,00 5 2 4,50 40 17 35,75 249,197 4 33 33 33 2594

34 12345 GNS  MB 19 15 15,25 9 6 7,50 13 3 12,25 41 24 35,00 247,162 2 34 34 34 2704

35 0 FATIMA ORDU  MA 25 12 22,00 12 1 11,75 1 2 0,50 38 15 34,25 244,900 22 35 35 35 2809

36 12345 SENA GÜLSEREN  MB 27 6 25,50 8 6 6,50 1 0 1,00 2 4 1,00 38 16 34,00 244,273 3 36 36 36 2834

37 12345 KAAN  MA 24 12 21,00 8 6 6,50 2 4 1,00 6 6 4,50 40 28 33,00 242,203 23 37 37 37 2947

38 12345 EDANUR KAYMAK 12A 19 12 16,00 8 6 6,50 8 4 7,00 2 6 0,50 37 28 30,00 232,621 1 38 38 38 3454

39 0 HATİCE T   22 14 18,50 9 2 8,50 3 1 2,75 34 17 29,75 231,759 5 39 39 39 3516

40 12345 NAZ TRKMN  M 21 13 17,75 4 0 4,00 8 3 7,25 33 16 29,00 229,527 8 40 40 40 3657

41 12345 E EMİR ÇIĞRIL 12A 11 8 9,00 6 4 5,00 5 1 4,75 10 5 8,75 32 18 27,50 227,247 2 41 41 41 3790

42 12345 MEHMET KLÇ  M 22 12 19,00 9 8 7,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 34 24 28,00 226,558 9 42 42 42 3828

43 0 NNUR Y   19 17 14,75 6 9 3,75 9 3 8,25 3 11 0,25 37 40 27,00 223,780 6 43 43 43 3997

44 0 YASİN FIRAT  MB 18 15 14,25 14 5 12,75 0 5 -1,25 32 25 25,75 220,177 4 44 44 44 4206

45 12345 RAMAZAN  M 21 12 18,00 7 11 4,25 1 2 0,50 2 4 1,00 31 29 23,75 214,389 10 45 45 45 4486

46 12345 ELİF TEPE   15 9 12,75 4 2 3,50 5 0 5,00 24 11 21,25 206,934 7 46 46 46 4917

47 12345 MEDN  MB 15 22 9,50 12 7 10,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 28 34 19,50 201,890 5 47 47 47 5186

48 12345 AYLİN AÇAR  MB 19 10 16,50 4 6 2,50 0 1 -0,25 23 17 18,75 199,489 6 48 48 48 5280
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TYT 3. KURUMSAL 51 51 51 8190

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,7 11,7 13,79 8,7 4,8 7,55 6,3 4,0 5,27 2,2 3,3 1,40 33,9 23,7 28,01 212,410

Okul Ortalaması 24,5 10,3 21,94 10,9 4,4 9,76 16,0 4,3 14,94 5,1 3,9 4,11 56,5 22,9 50,75 294,050

KATILIMLAR

49 12345 ÖZTÜRK R  M 13 17 8,75 1 0 1,00 7 8 5,00 2 7 0,25 23 32 15,00 188,745 11 49 49 49 5764

50 12345 ZEYNEP YILDIRIM  MB 10 20 5,00 6 10 3,50 2 11 -0,75 0 1 -0,25 18 42 7,50 166,785 7 50 50 50 6594

51 12345 HASAN ALAGÖZ 12B 11 29 3,75 6 14 2,50 5 17 0,75 22 60 7,00 165,388 1 51 51 51 6639
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TYT 3. KURUMSAL 51 51 51 8190

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,7 11,7 13,79 8,7 4,8 7,55 6,3 4,0 5,27 2,2 3,3 1,40 33,9 23,7 28,01 212,410

Okul Ortalaması 24,5 10,3 21,94 10,9 4,4 9,76 16,0 4,3 14,94 5,1 3,9 4,11 56,5 22,9 50,75 294,050

KATILIMLAR

1 56789 KEREMCAN CANDAN  MA 34 6 32,50 16 3 15,25 37 2 36,50 13 6 11,50 100 17 95,75 427,239 1 1 1 1 19

2 12345 KEVSER KARTAL  M 34 6 32,50 15 5 13,75 39 1 38,75 11 9 8,75 99 21 93,75 420,758 1 2 2 2 29

3 12345 SUDE BİRGİN  MA 33 5 31,75 14 3 13,25 30 6 28,50 15 4 14,00 92 18 87,50 403,650 2 3 3 3 74

4 12345 DAĞISTANLI  MA 34 6 32,50 19 1 18,75 32 8 30,00 8 12 5,00 93 27 86,25 398,039 3 4 4 4 91

5 12345 SÜMEYYE ENGİN  MA 30 6 28,50 15 5 13,75 32 6 30,50 14 6 12,50 91 23 85,25 396,795 4 5 5 5 97

6 12345 YAVAŞ  MA 33 7 31,25 15 3 14,25 32 6 30,50 11 8 9,00 91 24 85,00 395,243 5 6 6 6 102

7 12345 MAVİ  MA 29 11 26,25 15 5 13,75 35 4 34,00 12 7 10,25 91 27 84,25 393,407 6 7 7 7 111

8 12345 RABİA BOZDEMİR  MA 31 6 29,50 16 3 15,25 31 6 29,50 9 9 6,75 87 24 81,00 383,081 7 8 8 8 161

9 12345 HALİL SENGÜL  M 23 7 21,25 17 2 16,50 33 6 31,50 12 4 11,00 85 19 80,25 381,988 2 9 9 9 165

10 12345 MÜNTEHA ASA  MA 28 9 25,75 13 2 12,50 27 5 25,75 15 5 13,75 83 21 77,75 375,165 8 10 10 10 205

11 0 ZEYNEP SOLMAZ  MA 36 3 35,25 12 7 10,25 24 6 22,50 11 4 10,00 83 20 78,00 374,874 9 11 11 11 210

12 12345 MEHLİKA  MA 32 7 30,25 11 8 9,00 27 8 25,00 13 7 11,25 83 30 75,50 367,910 10 12 12 12 244

13 12345 REYYAN KAYAR  MA 30 7 28,25 15 2 14,50 29 6 27,50 6 2 5,50 80 17 75,75 367,457 11 13 13 13 246

14 12345 FATMAGÜL ÇEKGEL  MA 33 5 31,75 17 2 16,50 18 5 16,75 10 6 8,50 78 18 73,50 361,505 12 14 14 14 288

15 12345 GÜLFM  YAVAŞ  MA 26 4 25,00 4 1 3,75 37 3 36,25 5 4 4,00 72 12 69,00 347,310 13 15 15 15 409

16 12345 SUDE SEVİNÇ  MA 31 5 29,75 11 3 10,25 19 9 16,75 11 2 10,50 72 19 67,25 343,630 14 16 16 16 430

17 12345 NERGİZ  M 27 10 24,50 15 4 14,00 21 3 20,25 3 0 3,00 66 17 61,75 326,002 3 17 17 17 617

18 12345 SEVGİ SEVİNÇ  MA 25 6 23,50 12 6 10,50 20 4 19,00 9 4 8,00 66 20 61,00 324,899 15 18 18 18 633

19 1234 MÜZEYYEN ÇEVİK  M 32 7 30,25 13 3 12,25 15 2 14,50 4 4 3,00 64 16 60,00 320,764 4 19 19 19 680

20 12345 ŞENNUR   26 10 23,50 14 2 13,50 18 4 17,00 6 4 5,00 64 20 59,00 318,413 1 20 20 20 720

21 0 RABİA  MA 22 12 19,00 8 9 5,75 32 2 31,50 2 7 0,25 64 30 56,50 310,031 16 21 21 21 838

22 12345 EDA ÖRS   30 7 28,25 13 1 12,75 11 2 10,50 54 10 51,50 295,270 2 22 22 22 1096

23 12345 FATMANUR AYVA  M 31 9 28,75 17 3 16,25 7 4 6,00 1 4 0,00 56 20 51,00 293,838 5 23 23 23 1121

24 12345 ELİF D  MA 26 7 24,25 8 1 7,75 17 4 16,00 3 1 2,75 54 13 50,75 293,700 17 24 24 24 1128

25 12345 ÖMER ÜNLÜ  MA 21 9 18,75 7 7 5,25 28 2 27,50 0 4 -1,00 56 22 50,50 292,199 18 25 25 25 1157

26 0 ELİF YÜKSEK  MB 26 14 22,50 15 5 13,75 12 0 12,00 53 19 48,25 285,871 1 26 26 26 1324

27 12345 EMİRHAN İNANÇ  MA 20 12 17,00 13 4 12,00 14 10 11,50 8 6 6,50 55 32 47,00 283,736 19 27 27 27 1384

28 0 AHMET EMİR  M 18 11 15,25 10 2 9,50 15 2 14,50 8 3 7,25 51 18 46,50 282,442 6 28 28 28 1419

29 12345 NESLİ  MA 18 14 14,50 8 3 7,25 19 4 18,00 7 7 5,25 52 28 45,00 277,595 20 29 29 29 1557

30 12345 ŞERİFEE  M 29 7 27,25 14 5 12,75 1 4 0,00 2 2 1,50 46 18 41,50 266,366 7 30 30 30 1903

31 12345 YILDIZ   26 13 22,75 14 5 12,75 9 8 7,00 1 8 -1,00 50 34 41,50 265,886 3 31 31 31 1924

32 12345 SEHER KAYA  MA 18 11 15,25 7 3 6,25 16 2 15,50 3 5 1,75 44 21 38,75 258,508 21 32 32 32 2183

33 12345 HİRA DEMİRÖREN   27 11 24,25 8 4 7,00 5 2 4,50 40 17 35,75 249,197 4 33 33 33 2594

34 12345 GNS  MB 19 15 15,25 9 6 7,50 13 3 12,25 41 24 35,00 247,162 2 34 34 34 2704

35 0 FATIMA ORDU  MA 25 12 22,00 12 1 11,75 1 2 0,50 38 15 34,25 244,900 22 35 35 35 2809

36 12345 SENA GÜLSEREN  MB 27 6 25,50 8 6 6,50 1 0 1,00 2 4 1,00 38 16 34,00 244,273 3 36 36 36 2834

37 12345 KAAN  MA 24 12 21,00 8 6 6,50 2 4 1,00 6 6 4,50 40 28 33,00 242,203 23 37 37 37 2947

38 12345 EDANUR KAYMAK 12A 19 12 16,00 8 6 6,50 8 4 7,00 2 6 0,50 37 28 30,00 232,621 1 38 38 38 3454

39 0 HATİCE T   22 14 18,50 9 2 8,50 3 1 2,75 34 17 29,75 231,759 5 39 39 39 3516

40 12345 NAZ TRKMN  M 21 13 17,75 4 0 4,00 8 3 7,25 33 16 29,00 229,527 8 40 40 40 3657

41 12345 E EMİR ÇIĞRIL 12A 11 8 9,00 6 4 5,00 5 1 4,75 10 5 8,75 32 18 27,50 227,247 2 41 41 41 3790

42 12345 MEHMET KLÇ  M 22 12 19,00 9 8 7,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 34 24 28,00 226,558 9 42 42 42 3828

43 0 NNUR Y   19 17 14,75 6 9 3,75 9 3 8,25 3 11 0,25 37 40 27,00 223,780 6 43 43 43 3997

44 0 YASİN FIRAT  MB 18 15 14,25 14 5 12,75 0 5 -1,25 32 25 25,75 220,177 4 44 44 44 4206

45 12345 RAMAZAN  M 21 12 18,00 7 11 4,25 1 2 0,50 2 4 1,00 31 29 23,75 214,389 10 45 45 45 4486

46 12345 ELİF TEPE   15 9 12,75 4 2 3,50 5 0 5,00 24 11 21,25 206,934 7 46 46 46 4917

47 12345 MEDN  MB 15 22 9,50 12 7 10,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 28 34 19,50 201,890 5 47 47 47 5186

48 12345 AYLİN AÇAR  MB 19 10 16,50 4 6 2,50 0 1 -0,25 23 17 18,75 199,489 6 48 48 48 5280
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TYT 3. KURUMSAL 51 51 51 8190

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,7 11,7 13,79 8,7 4,8 7,55 6,3 4,0 5,27 2,2 3,3 1,40 33,9 23,7 28,01 212,410

Okul Ortalaması 24,5 10,3 21,94 10,9 4,4 9,76 16,0 4,3 14,94 5,1 3,9 4,11 56,5 22,9 50,75 294,050

KATILIMLAR

49 12345 ÖZTÜRK R  M 13 17 8,75 1 0 1,00 7 8 5,00 2 7 0,25 23 32 15,00 188,745 11 49 49 49 5764

50 12345 ZEYNEP YILDIRIM  MB 10 20 5,00 6 10 3,50 2 11 -0,75 0 1 -0,25 18 42 7,50 166,785 7 50 50 50 6594

51 12345 HASAN ALAGÖZ 12B 11 29 3,75 6 14 2,50 5 17 0,75 22 60 7,00 165,388 1 51 51 51 6639
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TYT 3. KURUMSAL 51 51 51 8190

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,7 11,7 13,79 8,7 4,8 7,55 6,3 4,0 5,27 2,2 3,3 1,40 33,9 23,7 28,01 212,410

Okul Ortalaması 24,5 10,3 21,94 10,9 4,4 9,76 16,0 4,3 14,94 5,1 3,9 4,11 56,5 22,9 50,75 294,050

KATILIMLAR

1 56789 KEREMCAN CANDAN  MA 34 6 32,50 16 3 15,25 37 2 36,50 13 6 11,50 100 17 95,75 427,239 1 1 1 1 19

2 12345 KEVSER KARTAL  M 34 6 32,50 15 5 13,75 39 1 38,75 11 9 8,75 99 21 93,75 420,758 1 2 2 2 29

3 12345 SUDE BİRGİN  MA 33 5 31,75 14 3 13,25 30 6 28,50 15 4 14,00 92 18 87,50 403,650 2 3 3 3 74

4 12345 DAĞISTANLI  MA 34 6 32,50 19 1 18,75 32 8 30,00 8 12 5,00 93 27 86,25 398,039 3 4 4 4 91

5 12345 SÜMEYYE ENGİN  MA 30 6 28,50 15 5 13,75 32 6 30,50 14 6 12,50 91 23 85,25 396,795 4 5 5 5 97

6 12345 YAVAŞ  MA 33 7 31,25 15 3 14,25 32 6 30,50 11 8 9,00 91 24 85,00 395,243 5 6 6 6 102

7 12345 MAVİ  MA 29 11 26,25 15 5 13,75 35 4 34,00 12 7 10,25 91 27 84,25 393,407 6 7 7 7 111

8 12345 RABİA BOZDEMİR  MA 31 6 29,50 16 3 15,25 31 6 29,50 9 9 6,75 87 24 81,00 383,081 7 8 8 8 161

9 12345 HALİL SENGÜL  M 23 7 21,25 17 2 16,50 33 6 31,50 12 4 11,00 85 19 80,25 381,988 2 9 9 9 165

10 12345 MÜNTEHA ASA  MA 28 9 25,75 13 2 12,50 27 5 25,75 15 5 13,75 83 21 77,75 375,165 8 10 10 10 205

11 0 ZEYNEP SOLMAZ  MA 36 3 35,25 12 7 10,25 24 6 22,50 11 4 10,00 83 20 78,00 374,874 9 11 11 11 210

12 12345 MEHLİKA  MA 32 7 30,25 11 8 9,00 27 8 25,00 13 7 11,25 83 30 75,50 367,910 10 12 12 12 244

13 12345 REYYAN KAYAR  MA 30 7 28,25 15 2 14,50 29 6 27,50 6 2 5,50 80 17 75,75 367,457 11 13 13 13 246

14 12345 FATMAGÜL ÇEKGEL  MA 33 5 31,75 17 2 16,50 18 5 16,75 10 6 8,50 78 18 73,50 361,505 12 14 14 14 288

15 12345 GÜLFM  YAVAŞ  MA 26 4 25,00 4 1 3,75 37 3 36,25 5 4 4,00 72 12 69,00 347,310 13 15 15 15 409

16 12345 SUDE SEVİNÇ  MA 31 5 29,75 11 3 10,25 19 9 16,75 11 2 10,50 72 19 67,25 343,630 14 16 16 16 430

17 12345 NERGİZ  M 27 10 24,50 15 4 14,00 21 3 20,25 3 0 3,00 66 17 61,75 326,002 3 17 17 17 617

18 12345 SEVGİ SEVİNÇ  MA 25 6 23,50 12 6 10,50 20 4 19,00 9 4 8,00 66 20 61,00 324,899 15 18 18 18 633

19 1234 MÜZEYYEN ÇEVİK  M 32 7 30,25 13 3 12,25 15 2 14,50 4 4 3,00 64 16 60,00 320,764 4 19 19 19 680

20 12345 ŞENNUR   26 10 23,50 14 2 13,50 18 4 17,00 6 4 5,00 64 20 59,00 318,413 1 20 20 20 720

21 0 RABİA  MA 22 12 19,00 8 9 5,75 32 2 31,50 2 7 0,25 64 30 56,50 310,031 16 21 21 21 838

22 12345 EDA ÖRS   30 7 28,25 13 1 12,75 11 2 10,50 54 10 51,50 295,270 2 22 22 22 1096

23 12345 FATMANUR AYVA  M 31 9 28,75 17 3 16,25 7 4 6,00 1 4 0,00 56 20 51,00 293,838 5 23 23 23 1121

24 12345 ELİF D  MA 26 7 24,25 8 1 7,75 17 4 16,00 3 1 2,75 54 13 50,75 293,700 17 24 24 24 1128

25 12345 ÖMER ÜNLÜ  MA 21 9 18,75 7 7 5,25 28 2 27,50 0 4 -1,00 56 22 50,50 292,199 18 25 25 25 1157

26 0 ELİF YÜKSEK  MB 26 14 22,50 15 5 13,75 12 0 12,00 53 19 48,25 285,871 1 26 26 26 1324

27 12345 EMİRHAN İNANÇ  MA 20 12 17,00 13 4 12,00 14 10 11,50 8 6 6,50 55 32 47,00 283,736 19 27 27 27 1384

28 0 AHMET EMİR  M 18 11 15,25 10 2 9,50 15 2 14,50 8 3 7,25 51 18 46,50 282,442 6 28 28 28 1419

29 12345 NESLİ  MA 18 14 14,50 8 3 7,25 19 4 18,00 7 7 5,25 52 28 45,00 277,595 20 29 29 29 1557

30 12345 ŞERİFEE  M 29 7 27,25 14 5 12,75 1 4 0,00 2 2 1,50 46 18 41,50 266,366 7 30 30 30 1903

31 12345 YILDIZ   26 13 22,75 14 5 12,75 9 8 7,00 1 8 -1,00 50 34 41,50 265,886 3 31 31 31 1924

32 12345 SEHER KAYA  MA 18 11 15,25 7 3 6,25 16 2 15,50 3 5 1,75 44 21 38,75 258,508 21 32 32 32 2183

33 12345 HİRA DEMİRÖREN   27 11 24,25 8 4 7,00 5 2 4,50 40 17 35,75 249,197 4 33 33 33 2594

34 12345 GNS  MB 19 15 15,25 9 6 7,50 13 3 12,25 41 24 35,00 247,162 2 34 34 34 2704

35 0 FATIMA ORDU  MA 25 12 22,00 12 1 11,75 1 2 0,50 38 15 34,25 244,900 22 35 35 35 2809

36 12345 SENA GÜLSEREN  MB 27 6 25,50 8 6 6,50 1 0 1,00 2 4 1,00 38 16 34,00 244,273 3 36 36 36 2834

37 12345 KAAN  MA 24 12 21,00 8 6 6,50 2 4 1,00 6 6 4,50 40 28 33,00 242,203 23 37 37 37 2947

38 12345 EDANUR KAYMAK 12A 19 12 16,00 8 6 6,50 8 4 7,00 2 6 0,50 37 28 30,00 232,621 1 38 38 38 3454

39 0 HATİCE T   22 14 18,50 9 2 8,50 3 1 2,75 34 17 29,75 231,759 5 39 39 39 3516

40 12345 NAZ TRKMN  M 21 13 17,75 4 0 4,00 8 3 7,25 33 16 29,00 229,527 8 40 40 40 3657

41 12345 E EMİR ÇIĞRIL 12A 11 8 9,00 6 4 5,00 5 1 4,75 10 5 8,75 32 18 27,50 227,247 2 41 41 41 3790

42 12345 MEHMET KLÇ  M 22 12 19,00 9 8 7,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 34 24 28,00 226,558 9 42 42 42 3828

43 0 NNUR Y   19 17 14,75 6 9 3,75 9 3 8,25 3 11 0,25 37 40 27,00 223,780 6 43 43 43 3997

44 0 YASİN FIRAT  MB 18 15 14,25 14 5 12,75 0 5 -1,25 32 25 25,75 220,177 4 44 44 44 4206

45 12345 RAMAZAN  M 21 12 18,00 7 11 4,25 1 2 0,50 2 4 1,00 31 29 23,75 214,389 10 45 45 45 4486

46 12345 ELİF TEPE   15 9 12,75 4 2 3,50 5 0 5,00 24 11 21,25 206,934 7 46 46 46 4917

47 12345 MEDN  MB 15 22 9,50 12 7 10,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 28 34 19,50 201,890 5 47 47 47 5186

48 12345 AYLİN AÇAR  MB 19 10 16,50 4 6 2,50 0 1 -0,25 23 17 18,75 199,489 6 48 48 48 5280

                                                1 / 2



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TYT 3. KURUMSAL 51 51 51 8190

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,7 11,7 13,79 8,7 4,8 7,55 6,3 4,0 5,27 2,2 3,3 1,40 33,9 23,7 28,01 212,410

Okul Ortalaması 24,5 10,3 21,94 10,9 4,4 9,76 16,0 4,3 14,94 5,1 3,9 4,11 56,5 22,9 50,75 294,050

KATILIMLAR

49 12345 ÖZTÜRK R  M 13 17 8,75 1 0 1,00 7 8 5,00 2 7 0,25 23 32 15,00 188,745 11 49 49 49 5764

50 12345 ZEYNEP YILDIRIM  MB 10 20 5,00 6 10 3,50 2 11 -0,75 0 1 -0,25 18 42 7,50 166,785 7 50 50 50 6594

51 12345 HASAN ALAGÖZ 12B 11 29 3,75 6 14 2,50 5 17 0,75 22 60 7,00 165,388 1 51 51 51 6639

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA ÖRS 12345   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 20,68 21,94 13,79

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,32 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,14 1,63 1,20

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,07 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,29 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 8,82 9,76 7,55

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 7,57 12,52 4,61

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,29 2,41 0,66

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 7,86 14,94 5,27

Toplam: 120 54 10 51,50 43 37,96 50,75 28,01

TYT Türkçe AB EcDCA BD EBCDBCAbAAEDcCEaAcECabADBBDA

Cevap Anahtarı B ABDEEDCAEBDEEBCDBCACAAEDBCECADECCCADBBDA

TYT Sosyal   DCCEE   B DCCEeCAD     

Cevap Anahtarı B BADCCEECDABEDCCEBCADECBDC

TYT Matematik    d aA D C     EC ADACD  B             

Cevap Anahtarı B BEACDEACDBCBEADBECEADACDCBBDAEEDABECABDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 9 2 39
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TEPE 12345   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 9 12,75 32 20,68 21,94 13,79

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,32 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,14 1,63 1,20

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,07 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,29 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 8,82 9,76 7,55

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 7,57 12,52 4,61

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,29 2,41 0,66

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 7,86 14,94 5,27

Toplam: 120 24 11 21,25 18 37,96 50,75 28,01

TYT Türkçe ba EcA      eAdAC cC   Dd  CD E BAA BaDe

Cevap Anahtarı A CCCEDACECBDEAACACBDCBEEDBEACDEEDBAADBBDA

TYT Sosyal C    A  dd C       E     

Cevap Anahtarı A CCDABADCEECCDEBDACBECDBCE

TYT Matematik  A    DC           C D                  

Cevap Anahtarı A EADBBCDCADAECEBDAEBCBDCAEDCAEBCDBACEBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLEDE ANLAM 3 1 1 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 1 25
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 20 9 3 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 5 0 22
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE T 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 20,68 21,94 13,79

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,32 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,14 1,63 1,20

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,07 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,29 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 8,82 9,76 7,55

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 7,57 12,52 4,61

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,29 2,41 0,66

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 7,86 14,94 5,27

Toplam: 120 34 17 29,75 25 37,96 50,75 28,01

TYT Türkçe CCddDAe CcDbbACACBadddaDcEdCD  eBAA BBDA

Cevap Anahtarı A CCCEDACECBDEAACACBDCBEEDBEACDEEDBAADBBDA

TYT Sosyal         EECCD dbACBE     

Cevap Anahtarı A CCDABADCEECCDEBDACBECDBCE

TYT Matematik  A     C cA                             

Cevap Anahtarı A EADBBCDCADAECEBDAEBCBDCAEDCAEBCDBACEBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 11 6 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 3 1 13
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİRA DEMİRÖREN 12345   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 20,68 21,94 13,79

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,32 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,14 1,63 1,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,07 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,29 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 8,82 9,76 7,55

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 7,57 12,52 4,61

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,29 2,41 0,66

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 7,86 14,94 5,27

Toplam: 120 40 17 35,75 30 37,96 50,75 28,01

TYT Türkçe CCCdDAC CecEeAbACBDdBacDBdACcEE BAADBaDA

Cevap Anahtarı A CCCEDACECBDEAACACBDCBEEDBEACDEEDBAADBBDA

TYT Sosyal        CbbeCDcBDAC E     

Cevap Anahtarı A CCDABADCEECCDEBDACBECDBCE

TYT Matematik  e B  DC  b C        D                  

Cevap Anahtarı A EADBBCDCADAECEBDAEBCBDCAEDCAEBCDBACEBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 4 2 17
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NNUR Y 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 20,68 21,94 13,79

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,32 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,14 1,63 1,20

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,07 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,29 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19 8,82 9,76 7,55

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 7,57 12,52 4,61

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,29 2,41 0,66

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 7,86 14,94 5,27

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,11 1,35 0,46

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,32 1,71 0,61

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,18 1,05 0,33

TYT Fen 20 3 11 0,25 1 0,61 4,11 1,40

Toplam: 120 37 40 27,00 23 37,96 50,75 28,01

TYT Türkçe ABDEcDCbEccEE d BbbddAdD CbaADd aCADecbA

Cevap Anahtarı B ABDEEDCAEBDEEBCDBCACAAEDBCECADECCCADBBDA

TYT Sosyal ad dC bb  ccDaCE eAD     

Cevap Anahtarı B BADCCEECDABEDCCEBCADECBDC

TYT Matematik   A   ACD CB    ECaca C                 

Cevap Anahtarı B BEACDEACDBCBEADBECEADACDCBBDAEEDABECABDC

TYT Fen    abbaa  caECc eebE

Cevap Anahtarı B ECEECECBDEBDECACDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 3 20
PARAGRAF YORUMU 20 12 7 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 7 3 30
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞENNUR 12345   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 20,68 21,94 13,79

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,32 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,14 1,63 1,20

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,07 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,29 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 8,82 9,76 7,55

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 7,57 12,52 4,61

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,29 2,41 0,66

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 7,86 14,94 5,27

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,11 1,35 0,46

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,32 1,71 0,61

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,18 1,05 0,33

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 0,61 4,11 1,40

Toplam: 120 64 20 59,00 49 37,96 50,75 28,01

TYT Türkçe Ca dcAe CdccAACACBD  EEDedACDEEDBAAaBBDA

Cevap Anahtarı A CCCEDACECBDEAACACBDCBEEDBEACDEEDBAADBBDA

TYT Sosyal CCDde   EECCDEBDAC E     

Cevap Anahtarı A CCDABADCEECCDEBDACBECDBCE

TYT Matematik EADBB DCA AECEaDA    D ec C  dC      A  

Cevap Anahtarı A EADBBCDCADAECEBDAEBCBDCAEDCAEBCDBACEBADE

TYT Fen C CdE  CdDc   E   a 

Cevap Anahtarı A CECEECECEDBEDBEADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 12 2 52
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 1 0 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YILDIZ 12345   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 20,68 21,94 13,79

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,32 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,14 1,63 1,20

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,07 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,29 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 8,82 9,76 7,55

Matematik-1 30 9 8 7,00 23 7,57 12,52 4,61

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,29 2,41 0,66

TYT Matematik 40 9 8 7,00 18 7,86 14,94 5,27

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,11 1,35 0,46

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,32 1,71 0,61

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,18 1,05 0,33

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5 0,61 4,11 1,40

Toplam: 120 50 34 41,50 35 37,96 50,75 28,01

TYT Türkçe ABcEEDCbEcDEaBCDBCAeAAEecCEaADc bCbaaBDA

Cevap Anahtarı B ABDEEDCAEBDEEBCDBCACAAEDBCECADECCCADBBDA

TYT Sosyal edDCCEbaD BEDCCEcCAD     

Cevap Anahtarı B BADCCEECDABEDCCEBCADECBDC

TYT Matematik  bAC   eDdC E e ddbA ACc   D            

Cevap Anahtarı B BEACDEACDBCBEADBECEADACDCBBDAEEDABECABDC

TYT Fen c   bcda     ebC  c 

Cevap Anahtarı B ECEECECBDEBDECACDDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 9 4 39
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET EMİR 0  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 11 15,25 38 22,11 21,94 13,79

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,36 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,82 1,63 1,20

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,48 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,45 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 10,11 9,76 7,55

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 11,05 12,52 4,61

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,73 2,41 0,66

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 12,77 14,94 5,27

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,16 1,35 0,46

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,45 1,71 0,61

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,61 1,05 0,33

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 3,23 4,11 1,40

Toplam: 120 51 18 46,50 39 48,23 50,75 28,01

TYT Türkçe ABcEcDCe BDEE CaBCAbeAc c E ADc bbA     

Cevap Anahtarı B ABDEEDCAEBDEEBCDBCACAAEDBCECADECCCADBBDA

TYT Sosyal BA  bEb     DCCE CAD     

Cevap Anahtarı B BADCCEECDABEDCCEBCADECBDC

TYT Matematik   ACD A DBCBE  BdCbA ACD                

Cevap Anahtarı B BEACDEACDBCBEADBECEADACDCBBDAEEDABECABDC

TYT Fen   EECEbe   bEC  D  E

Cevap Anahtarı B ECEECECBDEBDECACDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0
CÜMLEDE ANLAM 3 2 0 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 10 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 13 1 57
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR AYVA 12345  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 22,11 21,94 13,79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,36 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,82 1,63 1,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,48 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,45 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,11 9,76 7,55

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 11,05 12,52 4,61

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,73 2,41 0,66

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 12,77 14,94 5,27

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,16 1,35 0,46

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,45 1,71 0,61

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,61 1,05 0,33

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 3,23 4,11 1,40

Toplam: 120 56 20 51,00 43 48,23 50,75 28,01

TYT Türkçe CaCcDAaECBcEbAeACBDCBEEDBdACDEEcBAADBeDA

Cevap Anahtarı A CCCEDACECBDEAACACBDCBEEDBEACDEEDBAADBBDA

TYT Sosyal CCDABcDCEECCDbBDAbBE     

Cevap Anahtarı A CCDABADCEECCDEBDACBECDBCE

TYT Matematik  A Bc b A bEC  DA  a                    

Cevap Anahtarı A EADBBCDCADAECEBDAEBCBDCAEDCAEBCDBACEBADE

TYT Fen        Cd    d   be 

Cevap Anahtarı A CECEECECEDBEDBEADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 4 4 17
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL SENGÜL 12345  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 7 21,25 53 22,11 21,94 13,79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,82 1,63 1,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,48 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,45 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 10,11 9,76 7,55

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 11,05 12,52 4,61

Geometri 10 8 2 7,50 75 1,73 2,41 0,66

TYT Matematik 40 33 6 31,50 79 12,77 14,94 5,27

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,16 1,35 0,46

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,45 1,71 0,61

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,61 1,05 0,33

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 3,23 4,11 1,40

Toplam: 120 85 19 80,25 67 48,23 50,75 28,01

TYT Türkçe CC cDAC      ACAC  bc EDBdACDEEeBAADBeaA

Cevap Anahtarı A CCCEDACECBDEAACACBDCBEEDBEACDEEDBAADBBDA

TYT Sosyal CCDAe DCEECCDdBDACBE     

Cevap Anahtarı A CCDABADCEECCDEBDACBECDBCE

TYT Matematik EADBBCDdADA CEcDAEBCBDbAEbCAEBCDBACEdADb

Cevap Anahtarı A EADBBCDCADAECEBDAEBCBDCAEDCAEBCDBACEBADE

TYT Fen CECdE dCcDBEDB   DCd

Cevap Anahtarı A CECEECECEDBEDBEADDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 0 25
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 1 40
PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 19 3 83
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 4 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 3 1 75
UZAY GEOMETRİ 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER KARTAL 12345  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 22,11 21,94 13,79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,82 1,63 1,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,48 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,45 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,11 9,76 7,55

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 11,05 12,52 4,61

Geometri 10 10 0 10,00 100 1,73 2,41 0,66

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 12,77 14,94 5,27

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,16 1,35 0,46

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,45 1,71 0,61

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,61 1,05 0,33

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 3,23 4,11 1,40

Toplam: 120 99 21 93,75 78 48,23 50,75 28,01

TYT Türkçe ABDEEDCAEBDEEBdDBbACAAEccCECADbCCCADBBaA

Cevap Anahtarı B ABDEEDCAEBDEEBCDBCACAAEDBCECADECCCADBBDA

TYT Sosyal BdDCCdECDeBbDCCEaCAD     

Cevap Anahtarı B BADCCEECDABEDCCEBCADECBDC

TYT Matematik BEACDEdCDBCBEADBECEADACDCBBDAEEDABECABDC

Cevap Anahtarı B BEACDEACDBCBEADBECEADACDCBBDAEEDABECABDC

TYT Fen cCdcCECaDEdcECeCDebE

Cevap Anahtarı B ECEECECBDEBDECACDDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 22 1 96
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 4 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET KLÇ 12345  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 22,11 21,94 13,79

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,82 1,63 1,20

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,48 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,45 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 10,11 9,76 7,55

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 11,05 12,52 4,61

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,73 2,41 0,66

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 12,77 14,94 5,27

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,16 1,35 0,46

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,45 1,71 0,61

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,61 1,05 0,33

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 3,23 4,11 1,40

Toplam: 120 34 24 28,00 23 48,23 50,75 28,01

TYT Türkçe Ca acAa    E ACACBDCcacDcEbCbEEaBAADBaDA

Cevap Anahtarı A CCCEDACECBDEAACACBDCBEEDBEACDEEDBAADBBDA

TYT Sosyal CCDbed CbdbCD BeAe E     

Cevap Anahtarı A CCDABADCEECCDEBDACBECDBCE

TYT Matematik bAD       Ac      e                     

Cevap Anahtarı A EADBBCDCADAECEBDAEBCBDCAEDCAEBCDBACEBADE

TYT Fen        a            

Cevap Anahtarı A CECEECECEDBEDBEADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 0 2 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 3 3 13
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜZEYYEN ÇEVİK 1234  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 22,11 21,94 13,79

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,36 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,82 1,63 1,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,48 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,45 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,11 9,76 7,55

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 11,05 12,52 4,61

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,73 2,41 0,66

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 12,77 14,94 5,27

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,16 1,35 0,46

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,45 1,71 0,61

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,61 1,05 0,33

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 3,23 4,11 1,40

Toplam: 120 64 16 60,00 50 48,23 50,75 28,01

TYT Türkçe ABDEdDCAEBDEEBCaBCAdAeb BCbCADdCCCADBBDA

Cevap Anahtarı B ABDEEDCAEBDEEBCDBCACAAEDBCECADECCCADBBDA

TYT Sosyal e DCC E e BbDCCEBCAD     

Cevap Anahtarı B BADCCEECDABEDCCEBCADECBDC

TYT Matematik   ACD ACDBC  AD E bA b D   D E          

Cevap Anahtarı B BEACDEACDBCBEADBECEADACDCBBDAEEDABECABDC

TYT Fen    E   c E  cC   eeE

Cevap Anahtarı B ECEECECBDEBDECACDDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 12 2 52
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ TRKMN 12345  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 22,11 21,94 13,79

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,36 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,82 1,63 1,20

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,48 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,45 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 4 0 4,00 20 10,11 9,76 7,55

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 11,05 12,52 4,61

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,73 2,41 0,66

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 12,77 14,94 5,27

Toplam: 120 33 16 29,00 24 48,23 50,75 28,01

TYT Türkçe Cd aDA    ccbACACaDCBdaDB bCbaEeBAADBaDA

Cevap Anahtarı A CCCEDACECBDEAACACBDCBEEDBEACDEEDBAADBBDA

TYT Sosyal                DAC E     

Cevap Anahtarı A CCDABADCEECCDEBDACBECDBCE

TYT Matematik aA B  DC DcbC    E C                    

Cevap Anahtarı A EADBBCDCADAECEBDAEBCBDCAEDCAEBCDBACEBADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLEDE ANLAM 3 2 0 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 12 7 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 7 3 30
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NERGİZ 12345  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 22,11 21,94 13,79

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,36 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,82 1,63 1,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,48 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,45 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,11 9,76 7,55

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 11,05 12,52 4,61

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,73 2,41 0,66

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 12,77 14,94 5,27

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,16 1,35 0,46

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,45 1,71 0,61

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,61 1,05 0,33

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 3,23 4,11 1,40

Toplam: 120 66 17 61,75 51 48,23 50,75 28,01

TYT Türkçe b dcaAabCBcEAACAb DCBEEDBdACDEE BAADcBDA

Cevap Anahtarı A CCCEDACECBDEAACACBDCBEEDBEACDEEDBAADBBDA

TYT Sosyal CCD BcDCEECCDcBbACaE     

Cevap Anahtarı A CCDABADCEECCDEBDACBECDBCE

TYT Matematik EADBe DCA bECE DAEBCBDCA   A  C     d   

Cevap Anahtarı A EADBBCDCADAECEBDAEBCBDCAEDCAEBCDBACEBADE

TYT Fen      CE       E     

Cevap Anahtarı A CECEECECEDBEDBEADDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 20 17 2 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 16 2 70
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 1 0 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZTÜRK R 12345  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 17 8,75 22 22,11 21,94 13,79

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,36 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,82 1,63 1,20

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,48 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,45 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 1 0 1,00 5 10,11 9,76 7,55

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 11,05 12,52 4,61

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,73 2,41 0,66

TYT Matematik 40 7 8 5,00 13 12,77 14,94 5,27

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 1,16 1,35 0,46

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,45 1,71 0,61

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,61 1,05 0,33

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 3,23 4,11 1,40

Toplam: 120 23 32 15,00 13 48,23 50,75 28,01

TYT Türkçe Ac  daaA cD   bDdCAeAAdcaCdCADb abea B  

Cevap Anahtarı B ABDEEDCAEBDEEBCDBCACAAEDBCECADECCCADBBDA

TYT Sosyal                 B        

Cevap Anahtarı B BADCCEECDABEDCCEBCADECBDC

TYT Matematik d Aeb AeD e      bE  c      AE b  E     

Cevap Anahtarı B BEACDEACDBCBEADBECEADACDCBBDAEEDABECABDC

TYT Fen c  bdb e     CA  e c

Cevap Anahtarı B ECEECECBDEBDECACDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 4 7 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 6 5 26
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN 12345  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 22,11 21,94 13,79

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,36 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,82 1,63 1,20

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,48 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,45 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21 10,11 9,76 7,55

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 11,05 12,52 4,61

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,73 2,41 0,66

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 12,77 14,94 5,27

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,16 1,35 0,46

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,45 1,71 0,61

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,61 1,05 0,33

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 3,23 4,11 1,40

Toplam: 120 31 29 23,75 20 48,23 50,75 28,01

TYT Türkçe Cb daAa   cE ACACaeC acDBEAaDEcDBcADBB A

Cevap Anahtarı A CCCEDACECBDEAACACBDCBEEDBEACDEEDBAADBBDA

TYT Sosyal Caeda DaddCdDc DAecE     

Cevap Anahtarı A CCDABADCEECCDEBDACBECDBCE

TYT Matematik E     c                c                

Cevap Anahtarı A EADBBCDCADAECEBDAEBCBDCAEDCAEBCDBACEBADE

TYT Fen  Ee  ddC         c  

Cevap Anahtarı A CECEECECEDBEDBEADDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 13 5 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 1 2 4
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞERİFEE 12345  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 22,11 21,94 13,79

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,82 1,63 1,20

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,48 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,45 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,11 9,76 7,55

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 11,05 12,52 4,61

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,73 2,41 0,66

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 12,77 14,94 5,27

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,16 1,35 0,46

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,45 1,71 0,61

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,61 1,05 0,33

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 3,23 4,11 1,40

Toplam: 120 46 18 41,50 35 48,23 50,75 28,01

TYT Türkçe ABDEEaCAEBDEEdCDBCACAAdc   CADdCdbA BBDA

Cevap Anahtarı B ABDEEDCAEBDEEBCDBCACAAEDBCECADECCCADBBDA

TYT Sosyal edDCCEECD BbbCbEBCAD     

Cevap Anahtarı B BADCCEECDABEDCCEBCADECBDC

TYT Matematik        ec        C b        e           

Cevap Anahtarı B BEACDEACDBCBEADBECEADACDCBBDAEEDABECABDC

TYT Fen             ECb c   

Cevap Anahtarı B ECEECECBDEBDECACDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 2 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 0 4 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAĞISTANLI 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,80 21,94 13,79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,14 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,86 1,63 1,20

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,22 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,83 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 11,04 9,76 7,55

Matematik-1 30 24 6 22,50 75 18,83 12,52 4,61

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,24 2,41 0,66

TYT Matematik 40 32 8 30,00 75 23,07 14,94 5,27

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,26 1,35 0,46

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,74 1,71 0,61

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,98 1,05 0,33

TYT Fen 20 8 12 5,00 25 6,98 4,11 1,40

Toplam: 120 93 27 86,25 72 66,89 50,75 28,01

TYT Türkçe CCCccAbECBDEAACACBDCcEEDBEACDEEcBAAaBBDA

Cevap Anahtarı A CCCEDACECBDEAACACBDCBEEDBEACDEEDBAADBBDA

TYT Sosyal CCeABADCEECCDEBDACBE     

Cevap Anahtarı A CCDABADCEECCDEBDACBECDBCE

TYT Matematik EADBBCDCADAECEdDAEdCBDdAEbCAdaCDBACEdADc

Cevap Anahtarı A EADBBCDCADAECEBDAEBCBDCAEDCAEBCDBACEBADE

TYT Fen ebeEdebCdDBEDcEdcbeA

Cevap Anahtarı A CECEECECEDBEDBEADDCA
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 20 3 87
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 4 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 3 1 75
UZAY GEOMETRİ 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF D 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 25,80 21,94 13,79

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,14 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,86 1,63 1,20

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,22 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,83 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 1 7,75 39 11,04 9,76 7,55

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 18,83 12,52 4,61

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,24 2,41 0,66

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 23,07 14,94 5,27

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,26 1,35 0,46

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,74 1,71 0,61

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,98 1,05 0,33

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 6,98 4,11 1,40

Toplam: 120 54 13 50,75 42 66,89 50,75 28,01

TYT Türkçe bd ccAe   DEAACAC  CdE DBEACaEEDBAADBBDA

Cevap Anahtarı A CCCEDACECBDEAACACBDCBEEDBEACDEEDBAADBBDA

TYT Sosyal C   e   E   D BDAC E     

Cevap Anahtarı A CCDABADCEECCDEBDACBECDBCE

TYT Matematik EADBB e ADAECE  A  C cC  bCA c D        

Cevap Anahtarı A EADBBCDCADAECEBDAEBCBDCAEDCAEBCDBACEBADE

TYT Fen        Ca     E  D  

Cevap Anahtarı A CECEECECEDBEDBEADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 0 60
PARAGRAF YORUMU 20 17 2 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 13 3 57
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 1 0 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN İNANÇ 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 25,80 21,94 13,79

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,14 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,86 1,63 1,20

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,22 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,83 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,04 9,76 7,55

Matematik-1 30 9 10 6,50 22 18,83 12,52 4,61

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,24 2,41 0,66

TYT Matematik 40 14 10 11,50 29 23,07 14,94 5,27

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,26 1,35 0,46

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,74 1,71 0,61

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,98 1,05 0,33

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 6,98 4,11 1,40

Toplam: 120 55 32 47,00 39 66,89 50,75 28,01

TYT Türkçe AB cEb b eDcaB e CAaAA cBCE ADd eCADaBDA

Cevap Anahtarı B ABDEEDCAEBDEEBCDBCACAAEDBCECADECCCADBBDA

TYT Sosyal eceCCEE   BEDCCEBeAD     

Cevap Anahtarı B BADCCEECDABEDCCEBCADECBDC

TYT Matematik  bAC  dec    ce cCEc bCD eBD E  AB  A DC

Cevap Anahtarı B BEACDEACDBCBEADBECEADACDCBBDAEEDABECABDC

TYT Fen   EdCbdcDc DE  CDe E

Cevap Anahtarı B ECEECECBDEBDECACDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLEDE ANLAM 3 2 0 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 1 40
PARAGRAF YORUMU 20 10 7 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 8 6 35
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 3 0 75
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATIMA ORDU 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 25,80 21,94 13,79

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,14 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,86 1,63 1,20

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,22 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,83 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 11,04 9,76 7,55

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 18,83 12,52 4,61

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,24 2,41 0,66

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 23,07 14,94 5,27

Toplam: 120 38 15 34,25 29 66,89 50,75 28,01

TYT Türkçe ABcEdDaAEBDcEBdDBCACAcED   aAcdbCCAaBBaA

Cevap Anahtarı B ABDEEDCAEBDEEBCDBCACAAEDBCECADECCCADBBDA

TYT Sosyal   D C E D B DCCEBeAD     

Cevap Anahtarı B BADCCEECDABEDCCEBCADECBDC

TYT Matematik        e        a           A           

Cevap Anahtarı B BEACDEACDBCBEADBECEADACDCBBDAEEDABECABDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 1 1 4
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMAGÜL ÇEKGEL 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 25,80 21,94 13,79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,14 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,86 1,63 1,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,22 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,83 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,04 9,76 7,55

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 18,83 12,52 4,61

Geometri 10 2 3 1,25 13 4,24 2,41 0,66

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 23,07 14,94 5,27

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,26 1,35 0,46

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 2,74 1,71 0,61

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,98 1,05 0,33

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 6,98 4,11 1,40

Toplam: 120 78 18 73,50 61 66,89 50,75 28,01

TYT Türkçe CdCcDACECc dAACACBDCBEEDB ACaEEDBAADBBDA

Cevap Anahtarı A CCCEDACECBDEAACACBDCBEEDBEACDEEDBAADBBDA

TYT Sosyal CCeAB DCEECCDbBDACBE     

Cevap Anahtarı A CCDABADCEECCDEBDACBECDBCE

TYT Matematik EADBe DCA AECE DAb  BD A      Ca    d Db

Cevap Anahtarı A EADBBCDCADAECEBDAEBCBDCAEDCAEBCDBACEBADE

TYT Fen C CEE Ead BcacE eDCA

Cevap Anahtarı A CECEECECEDBEDBEADDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 12 2 52
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 1 1 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLFM  YAVAŞ 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 4 25,00 63 25,80 21,94 13,79

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,14 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,86 1,63 1,20

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,22 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,83 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 11,04 9,76 7,55

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 18,83 12,52 4,61

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,24 2,41 0,66

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 23,07 14,94 5,27

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,26 1,35 0,46

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,74 1,71 0,61

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,98 1,05 0,33

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 6,98 4,11 1,40

Toplam: 120 72 12 69,00 58 66,89 50,75 28,01

TYT Türkçe CdC DACEd D AAdAC DCBEEDB  C EE  AAbBB A

Cevap Anahtarı A CCCEDACECBDEAACACBDCBEEDBEACDEEDBAADBBDA

TYT Sosyal                DACeE     

Cevap Anahtarı A CCDABADCEECCDEBDACBECDBCE

TYT Matematik EADBBCDCADAECEBDAEBCBaCAEDCAEBCDeACEBADa

Cevap Anahtarı A EADBBCDCADAECEBDAEBCBDCAEDCAEBCDBACEBADE

TYT Fen   C bb CE   Da   bC 

Cevap Anahtarı A CECEECECEDBEDBEADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
PARAGRAF YORUMU 20 13 1 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 22 1 96
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 3 1 75
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 25,80 21,94 13,79

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,14 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,86 1,63 1,20

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,22 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,83 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 11,04 9,76 7,55

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 18,83 12,52 4,61

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,24 2,41 0,66

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 23,07 14,94 5,27

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,26 1,35 0,46

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,74 1,71 0,61

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,98 1,05 0,33

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 6,98 4,11 1,40

Toplam: 120 40 28 33,00 28 66,89 50,75 28,01

TYT Türkçe AB EEDCAacDaEBCDBCAdAedD  bCAaE dbbDaBDA

Cevap Anahtarı B ABDEEDCAEBDEEBCDBCACAAEDBCECADECCCADBBDA

TYT Sosyal ec CCEbd c   C EBCAc     

Cevap Anahtarı B BADCCEECDABEDCCEBCADECBDC

TYT Matematik    b   eD d        A       e            

Cevap Anahtarı B BEACDEACDBCBEADBECEADACDCBBDAEEDABECABDC

TYT Fen E  E c a  BeEab D eE

Cevap Anahtarı B ECEECECBDEBDECACDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 2 4 9
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREMCAN CANDAN 56789  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,80 21,94 13,79

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,14 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,86 1,63 1,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,22 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,83 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,04 9,76 7,55

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 18,83 12,52 4,61

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,24 2,41 0,66

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 23,07 14,94 5,27

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,26 1,35 0,46

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,74 1,71 0,61

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,98 1,05 0,33

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 6,98 4,11 1,40

Toplam: 120 100 17 95,75 80 66,89 50,75 28,01

TYT Türkçe baCdDACECBDEAAbACBaCBEEDBEACDEEeBAADBBDA

Cevap Anahtarı A CCCEDACECBDEAACACBDCBEEDBEACDEEDBAADBBDA

TYT Sosyal CCedB DCEECCDcBDACBE     

Cevap Anahtarı A CCDABADCEECCDEBDACBECDBCE

TYT Matematik EADBBCDCADAECdBDAEBCBDCAEDCAEBCDeA EBADE

Cevap Anahtarı A EADBBCDCADAECEBDAEBCBDCAEDCAEBCDBACEBADE

TYT Fen CEbdEC aEDBEDeEeeDCA

Cevap Anahtarı A CECEECECEDBEDBEADDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 23 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 3 1 75
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAVİ 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 25,80 21,94 13,79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,14 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,86 1,63 1,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,22 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,83 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,04 9,76 7,55

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 18,83 12,52 4,61

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,24 2,41 0,66

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 23,07 14,94 5,27

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,26 1,35 0,46

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,74 1,71 0,61

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,98 1,05 0,33

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 6,98 4,11 1,40

Toplam: 120 91 27 84,25 70 66,89 50,75 28,01

TYT Türkçe CCacDAabCBaEAACACBaeBaEDBEbCDEEaBAADBeDA

Cevap Anahtarı A CCCEDACECBDEAACACBDCBEEDBEACDEEDBAADBBDA

TYT Sosyal CCDcBADCdECCDbBDeCaE     

Cevap Anahtarı A CCDABADCEECCDEBDACBECDBCE

TYT Matematik EADBBCDCADAbCEBDAEBCBDbAEDCAEB DBACEdADc

Cevap Anahtarı A EADBBCDCADAECEBDAEBCBDCAEDCAEBCDBACEBADE

TYT Fen  ECdECEecDBEDeEcbDeA

Cevap Anahtarı A CECEECECEDBEDBEADDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 21 2 91
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 3 0 75
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 3 1 75
UZAY GEOMETRİ 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHLİKA 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,80 21,94 13,79

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,14 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,86 1,63 1,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,22 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,83 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 11,04 9,76 7,55

Matematik-1 30 22 6 20,50 68 18,83 12,52 4,61

Geometri 10 5 2 4,50 45 4,24 2,41 0,66

TYT Matematik 40 27 8 25,00 63 23,07 14,94 5,27

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,26 1,35 0,46

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,74 1,71 0,61

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,98 1,05 0,33

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 6,98 4,11 1,40

Toplam: 120 83 30 75,50 63 66,89 50,75 28,01

TYT Türkçe CbCdDAeECBcdAACACBaCBEEDBEACDEEDBAAD B*A

Cevap Anahtarı A CCCEDACECBDEAACACBDCBEEDBEACDEEDBAADBBDA

TYT Sosyal CCeded aEECCbbBDcCBE     

Cevap Anahtarı A CCDABADCEECCDEBDACBECDBCE

TYT Matematik EADBBCDbe AEeEBaAEeCBDaA DCAEBCeBA E A b

Cevap Anahtarı A EADBBCDCADAECEBDAEBCBDCAEDCAEBCDBACEBADE

TYT Fen CEacEbECdDBEDBaceDCA

Cevap Anahtarı A CECEECECEDBEDBEADDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 18 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 17 4 74
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 3 1 75
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜNTEHA ASA 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 25,80 21,94 13,79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,14 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,86 1,63 1,20

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,22 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,83 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 11,04 9,76 7,55

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 18,83 12,52 4,61

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,24 2,41 0,66

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64 23,07 14,94 5,27

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,26 1,35 0,46

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,74 1,71 0,61

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,98 1,05 0,33

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 6,98 4,11 1,40

Toplam: 120 83 21 77,75 65 66,89 50,75 28,01

TYT Türkçe ABeEEaCAdeDEEBCaBCAdAA  BCECAacC bADBBDA

Cevap Anahtarı B ABDEEDCAEBDEEBCDBCACAAEDBCECADECCCADBBDA

TYT Sosyal BAeCC     BEDCCEBeAD     

Cevap Anahtarı B BADCCEECDABEDCCEBCADECBDC

TYT Matematik   ACbEAaDBCBEADaECEADACDCBBDdE   dE   DC

Cevap Anahtarı B BEACDEACDBCBEADBECEADACDCBBDAEEDABECABDC

TYT Fen ECcECECBDEBDEaeCDecE

Cevap Anahtarı B ECEECECBDEBDECACDDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 20 3 87
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 2 0 50
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 1 1 25
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİ 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 14 14,50 36 25,80 21,94 13,79

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,14 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,86 1,63 1,20

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,22 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,83 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 11,04 9,76 7,55

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 18,83 12,52 4,61

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,24 2,41 0,66

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 23,07 14,94 5,27

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,26 1,35 0,46

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,74 1,71 0,61

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,98 1,05 0,33

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 6,98 4,11 1,40

Toplam: 120 52 28 45,00 38 66,89 50,75 28,01

TYT Türkçe cBaEbbCA cDEdcCDBCeCAA  c   AcdadCA aB A

Cevap Anahtarı B ABDEEDCAEBDEEBCDBCACAAEDBCECADECCCADBBDA

TYT Sosyal   e C E     DCCdaCAD     

Cevap Anahtarı B BADCCEECDABEDCCEBCADECBDC

TYT Matematik   ACD bCDdCB AD ECcAD  DdBBDAE          

Cevap Anahtarı B BEACDEACDBCBEADBECEADACDCBBDAEEDABECABDC

TYT Fen E   C bBDEdbdC de bE

Cevap Anahtarı B ECEECECBDEBDECACDDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 3 1 1 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 9 8 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 15 4 65
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÜNLÜ 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 9 18,75 47 25,80 21,94 13,79

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,14 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,86 1,63 1,20

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,22 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,83 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 11,04 9,76 7,55

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 18,83 12,52 4,61

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,24 2,41 0,66

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 23,07 14,94 5,27

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 2,26 1,35 0,46

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,74 1,71 0,61

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,98 1,05 0,33

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 6,98 4,11 1,40

Toplam: 120 56 22 50,50 42 66,89 50,75 28,01

TYT Türkçe AaaEcaCA BDEE CaeCcC A     CAD  CCAaBBaA

Cevap Anahtarı B ABDEEDCAEBDEEBCDBCACAAEDBCECADECCCADBBDA

TYT Sosyal eeDCb     Bc CdaeCAD     

Cevap Anahtarı B BADCCEECDABEDCCEBCADECBDC

TYT Matematik  EACb AeDBCBEADBECEA A D  BDAE  A E ABDC

Cevap Anahtarı B BEACDEACDBCBEADBECEADACDCBBDAEEDABECABDC

TYT Fen b   a b     d       

Cevap Anahtarı B ECEECECBDEBDECACDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 0 50
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 0 25
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 20 12 6 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 16 2 70
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 4 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 25,80 21,94 13,79

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,14 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,86 1,63 1,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,22 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,83 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 11,04 9,76 7,55

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 18,83 12,52 4,61

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,24 2,41 0,66

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79 23,07 14,94 5,27

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 2,26 1,35 0,46

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,74 1,71 0,61

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,98 1,05 0,33

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 6,98 4,11 1,40

Toplam: 120 64 30 56,50 47 66,89 50,75 28,01

TYT Türkçe bCebcAa     dAbbCdDCdEEDBEACDEE BAADcaDA

Cevap Anahtarı A CCCEDACECBDEAACACBDCBEEDBEACDEEDBAADBBDA

TYT Sosyal eCe e edE CCcbBDAeaE     

Cevap Anahtarı A CCDABADCEECCDEBDACBECDBCE

TYT Matematik EADBBCDCADAECEBcAEBCBD A DCA BCDBA EdA  

Cevap Anahtarı A EADBBCDCADAECEBDAEBCBDCAEDCAEBCDBACEBADE

TYT Fen e e  d Cd    dE  c c

Cevap Anahtarı A CECEECECEDBEDBEADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 1 25
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 21 0 91
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 4 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 2 1 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA BOZDEMİR 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 25,80 21,94 13,79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,14 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,86 1,63 1,20

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,22 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,83 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,04 9,76 7,55

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 18,83 12,52 4,61

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,24 2,41 0,66

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74 23,07 14,94 5,27

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,26 1,35 0,46

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,74 1,71 0,61

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,98 1,05 0,33

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 6,98 4,11 1,40

Toplam: 120 87 24 81,00 68 66,89 50,75 28,01

TYT Türkçe Ca baAbEC cEAACACBDCBEEDe ACDEEDBAADBBDA

Cevap Anahtarı A CCCEDACECBDEAACACBDCBEEDBEACDEEDBAADBBDA

TYT Sosyal CCDeB DeEdCCDEBDACBE     

Cevap Anahtarı A CCDABADCEECCDEBDACBECDBCE

TYT Matematik EADBBdDbADAECEBaAE CBDeAEbCA BCDBACEdA E

Cevap Anahtarı A EADBBCDCADAECEBDAEBCBDCAEDCAEBCDBACEBADE

TYT Fen a CdcCdCcD EaBEbeDCc

Cevap Anahtarı A CECEECECEDBEDBEADDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 18 4 78
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 4 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 3 1 75
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN KAYAR 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 25,80 21,94 13,79

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,14 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,86 1,63 1,20

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,22 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,83 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 11,04 9,76 7,55

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 18,83 12,52 4,61

Geometri 10 6 3 5,25 53 4,24 2,41 0,66

TYT Matematik 40 29 6 27,50 69 23,07 14,94 5,27

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,26 1,35 0,46

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,74 1,71 0,61

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,98 1,05 0,33

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 6,98 4,11 1,40

Toplam: 120 80 17 75,75 63 66,89 50,75 28,01

TYT Türkçe ABDEEDCA BDEEBCDBCAdA db CECAccCdCAcBBDA

Cevap Anahtarı B ABDEEDCAEBDEEBCDBCACAAEDBCECADECCCADBBDA

TYT Sosyal ec CCEEC  BEDCCEBCAD     

Cevap Anahtarı B BADCCEECDABEDCCEBCADECBDC

TYT Matematik   ACbEdaDBCB ADBECEADACD BBDAEEcAdE AeDC

Cevap Anahtarı B BEACDEACDBCBEADBECEADACDCBBDAEEDABECABDC

TYT Fen     C a   BDdC  D  E

Cevap Anahtarı B ECEECECBDEBDECACDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 18 3 78
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 3 1 75
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 2 1 50
UZAY GEOMETRİ 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER KAYA 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 11 15,25 38 25,80 21,94 13,79

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,14 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,86 1,63 1,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,22 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,83 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 11,04 9,76 7,55

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 18,83 12,52 4,61

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,24 2,41 0,66

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 23,07 14,94 5,27

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,26 1,35 0,46

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,74 1,71 0,61

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,98 1,05 0,33

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 6,98 4,11 1,40

Toplam: 120 44 21 38,75 32 66,89 50,75 28,01

TYT Türkçe AB a  CddaD   bDBCAdAAEbaCEC Dd aCAa  D 

Cevap Anahtarı B ABDEEDCAEBDEEBCDBCACAAEDBCECADECCCADBBDA

TYT Sosyal           BcDCCdBbAD     

Cevap Anahtarı B BADCCEECDABEDCCEBCADECBDC

TYT Matematik   ACD A DdC  AD EC c  CD   DAE    E     

Cevap Anahtarı B BEACDEACDBCBEADBECEADACDCBBDAEEDABECABDC

TYT Fen        dDE e aeaD   

Cevap Anahtarı B ECEECECBDEBDECACDDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLEDE ANLAM 3 2 0 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 6 5 30

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 11 2 48
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ SEVİNÇ 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 6 23,50 59 25,80 21,94 13,79

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,14 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,86 1,63 1,20

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,22 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,83 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,04 9,76 7,55

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 18,83 12,52 4,61

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,24 2,41 0,66

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 23,07 14,94 5,27

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,26 1,35 0,46

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,74 1,71 0,61

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,98 1,05 0,33

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 6,98 4,11 1,40

Toplam: 120 66 20 61,00 51 66,89 50,75 28,01

TYT Türkçe C  dDAa CBcdAACAC     EDBdACDdE BAADBBDA

Cevap Anahtarı A CCCEDACECBDEAACACBDCBEEDBEACDEEDBAADBBDA

TYT Sosyal eCDAe  CEcCdbbBDACBE     

Cevap Anahtarı A CCDABADCEECCDEBDACBECDBCE

TYT Matematik  ADBBeDdAaAECEBeAEBC          CDBA E    

Cevap Anahtarı A EADBBCDCADAECEBDAEBCBDCAEDCAEBCDBACEBADE

TYT Fen  ECd   CdeBED E cDC 

Cevap Anahtarı A CECEECECEDBEDBEADDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 0 40
PARAGRAF YORUMU 20 15 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 11 3 48
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 4 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE BİRGİN 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 25,80 21,94 13,79

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,14 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,86 1,63 1,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,22 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,83 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,04 9,76 7,55

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 18,83 12,52 4,61

Geometri 10 4 3 3,25 33 4,24 2,41 0,66

TYT Matematik 40 30 6 28,50 71 23,07 14,94 5,27

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,26 1,35 0,46

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,74 1,71 0,61

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,98 1,05 0,33

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 6,98 4,11 1,40

Toplam: 120 92 18 87,50 73 66,89 50,75 28,01

TYT Türkçe CCCcDA bCBbEAACACBDCBEEDBEbCa EDBAADBBDA

Cevap Anahtarı A CCCEDACECBDEAACACBDCBEEDBEACDEEDBAADBBDA

TYT Sosyal C D BADCbECCDceDAC E     

Cevap Anahtarı A CCDABADCEECCDEBDACBECDBCE

TYT Matematik EADBBCDCADAECEBDAEBCBD AEbeAdB DeA EdA d

Cevap Anahtarı A EADBBCDCADAECEBDAEBCBDCAEDCAEBCDBACEBADE

TYT Fen CECddC CEDBEDBEcDcCA

Cevap Anahtarı A CECEECECEDBEDBEADDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 3 2 0 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 2 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 20 2 87
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 2 1 50
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 2 1 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE SEVİNÇ 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 25,80 21,94 13,79

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,14 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,86 1,63 1,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,22 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,83 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 11,04 9,76 7,55

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 18,83 12,52 4,61

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,24 2,41 0,66

TYT Matematik 40 19 9 16,75 42 23,07 14,94 5,27

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,26 1,35 0,46

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,74 1,71 0,61

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,98 1,05 0,33

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 6,98 4,11 1,40

Toplam: 120 72 19 67,25 56 66,89 50,75 28,01

TYT Türkçe ABDEEDCA cDEEBCDBCACAAE B ECAad aCADaBDA

Cevap Anahtarı B ABDEEDCAEBDEEBCDBCACAAEDBCECADECCCADBBDA

TYT Sosyal B   CE   ABcDCeEaCAD     

Cevap Anahtarı B BADCCEECDABEDCCEBCADECBDC

TYT Matematik      EdCDBCBEAaadCEb A D BBebEd A  CA Db

Cevap Anahtarı B BEACDEACDBCBEADBECEADACDCBBDAEEDABECABDC

TYT Fen EdEECE     a C CDDAE

Cevap Anahtarı B ECEECECBDEBDECACDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 2 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 13 4 57
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 2 1 50
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ENGİN 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 25,80 21,94 13,79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,14 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,86 1,63 1,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,22 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,83 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,04 9,76 7,55

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 18,83 12,52 4,61

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,24 2,41 0,66

TYT Matematik 40 32 6 30,50 76 23,07 14,94 5,27

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,26 1,35 0,46

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,74 1,71 0,61

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,98 1,05 0,33

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 6,98 4,11 1,40

Toplam: 120 91 23 85,25 71 66,89 50,75 28,01

TYT Türkçe Cb dDAaECB EAACACBDd EEDBEACDcE BAADBeDA

Cevap Anahtarı A CCCEDACECBDEAACACBDCBEEDBEACDEEDBAADBBDA

TYT Sosyal CCDbBADeEdCCDbBDAeBE     

Cevap Anahtarı A CCDABADCEECCDEBDACBECDBCE

TYT Matematik EADBBCDdADAbCEeDcEBCBD AEbCAEB DBACEdADE

Cevap Anahtarı A EADBBCDCADAECEBDAEBCBDCAEDCAEBCDBACEBADE

TYT Fen eECdECECdDBEDcEcDDdA

Cevap Anahtarı A CECEECECEDBEDBEADDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 16 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 19 3 83
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 3 0 75
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 3 1 75
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAVAŞ 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,80 21,94 13,79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,14 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,86 1,63 1,20

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,22 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,83 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,04 9,76 7,55

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 18,83 12,52 4,61

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,24 2,41 0,66

TYT Matematik 40 32 6 30,50 76 23,07 14,94 5,27

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,26 1,35 0,46

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,74 1,71 0,61

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,98 1,05 0,33

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 6,98 4,11 1,40

Toplam: 120 91 24 85,00 71 66,89 50,75 28,01

TYT Türkçe CCCdDACECcbdAAdACBDCBEEDBEACDdEDBAADcBDA

Cevap Anahtarı A CCCEDACECBDEAACACBDCBEEDBEACDEEDBAADBBDA

TYT Sosyal CCeAB  CEdCCDEBDACeE     

Cevap Anahtarı A CCDABADCEECCDEBDACBECDBCE

TYT Matematik EADBdCcCADAECEBDAEBCBDeAEDCAcdCD A EdADE

Cevap Anahtarı A EADBBCDCADAECEBDAEBCBDCAEDCAEBCDBACEBADE

TYT Fen CECdECbaEadEDcEee CA

Cevap Anahtarı A CECEECECEDBEDBEADDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 20 3 87
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 3 0 75
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 2 1 50
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SOLMAZ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 25,80 21,94 13,79

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,14 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,86 1,63 1,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,22 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,83 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 11,04 9,76 7,55

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 18,83 12,52 4,61

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,24 2,41 0,66

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56 23,07 14,94 5,27

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,26 1,35 0,46

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,74 1,71 0,61

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,98 1,05 0,33

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 6,98 4,11 1,40

Toplam: 120 83 20 78,00 65 66,89 50,75 28,01

TYT Türkçe CeCEDACbCB EAACACBDCBEEDBEACDaEDBAADBBDA

Cevap Anahtarı A CCCEDACECBDEAACACBDCBEEDBEACDEEDBAADBBDA

TYT Sosyal CCDbeA CbdCCDbeDACeE     

Cevap Anahtarı A CCDABADCEECCDEBDACBECDBCE

TYT Matematik EeeBB DCAaAECEBD EBCBDCb bCAEBC     d  E

Cevap Anahtarı A EADBBCDCADAECEBDAEBCBDCAEDCAEBCDBACEBADE

TYT Fen CECEbCEaE BEDc   D c

Cevap Anahtarı A CECEECECEDBEDBEADDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 16 5 70
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 1 0 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN AÇAR 12345  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 10 16,50 41 15,50 21,94 13,79

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,25 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,61 1,63 1,20

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,46 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,79 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 8,11 9,76 7,55

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,07 1,35 0,46

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,04 1,71 0,61

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,07 1,05 0,33

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,04 4,11 1,40

Toplam: 120 23 17 18,75 16 26,96 50,75 28,01

TYT Türkçe CaCbcA    Dd AdACBedBE DB AaDd  BAAbB  A

Cevap Anahtarı A CCCEDACECBDEAACACBDCBEEDBEACDEEDBAADBBDA

TYT Sosyal Cb d   CEa      eeaE     

Cevap Anahtarı A CCDABADCEECCDEBDACBECDBCE

TYT Fen        b            

Cevap Anahtarı A CECEECECEDBEDBEADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 3 1 1 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 11 3 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YÜKSEK 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 15,50 21,94 13,79

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,25 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,61 1,63 1,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,46 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,79 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 8,11 9,76 7,55

Matematik-1 30 12 0 12,00 40 3,36 12,52 4,61

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,04 2,41 0,66

TYT Matematik 40 12 0 12,00 30 3,32 14,94 5,27

Toplam: 120 53 19 48,25 40 26,96 50,75 28,01

TYT Türkçe AdDEEaCcdBDEaBbaBCACAAEccdECAacCdCADaBDA

Cevap Anahtarı B ABDEEDCAEBDEEBCDBCACAAEDBCECADECCCADBBDA

TYT Sosyal eeeCCEECDAecDCCEBCAD     

Cevap Anahtarı B BADCCEECDABEDCCEBCADECBDC

TYT Matematik       A D       EC AD CD  BDAE          

Cevap Anahtarı B BEACDEACDBCBEADBECEADACDCBBDAEEDABECABDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 10 0 43
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GNS 12345  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 15 15,25 38 15,50 21,94 13,79

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,25 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,61 1,63 1,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,46 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,79 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 8,11 9,76 7,55

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 3,36 12,52 4,61

Geometri 10 1 0 1,00 10 -0,04 2,41 0,66

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 3,32 14,94 5,27

Toplam: 120 41 24 35,00 29 26,96 50,75 28,01

TYT Türkçe CeadDAacC Dd ACAbc CB cDBdA bcaaBAADBa A

Cevap Anahtarı A CCCEDACECBDEAACACBDCBEEDBEACDEEDBAADBBDA

TYT Sosyal CCDd  e b eCDbBDAe E     

Cevap Anahtarı A CCDABADCEECCDEBDACBECDBCE

TYT Matematik EADBB Db  AE E    BC   da C    D        

Cevap Anahtarı A EADBBCDCADAECEBDAEBCBDCAEDCAEBCDBACEBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
PARAGRAF YORUMU 20 10 7 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 11 3 48
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 1 0 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDN 12345  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 22 9,50 24 15,50 21,94 13,79

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,25 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,61 1,63 1,20

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,46 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,79 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 8,11 9,76 7,55

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 3,36 12,52 4,61

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,04 2,41 0,66

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 3,32 14,94 5,27

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,07 1,35 0,46

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,04 1,71 0,61

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,07 1,05 0,33

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,04 4,11 1,40

Toplam: 120 28 34 19,50 16 26,96 50,75 28,01

TYT Türkçe Ca aaAC C adeAddbBedcacDBadCaEaDdAAbcBDb

Cevap Anahtarı A CCCEDACECBDEAACACBDCBEEDBEACDEEDBAADBBDA

TYT Sosyal CCeeac CbECCDEBbbCBE     

Cevap Anahtarı A CCDABADCEECCDEBDACBECDBCE

TYT Matematik  e        A          ce      c          

Cevap Anahtarı A EADBBCDCADAECEBDAEBCBDCAEDCAEBCDBACEBADE

TYT Fen        e            

Cevap Anahtarı A CECEECECEDBEDBEADDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20
PARAGRAF YORUMU 20 9 11 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 1 3 4
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA GÜLSEREN 12345  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64 15,50 21,94 13,79

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,25 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,61 1,63 1,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,46 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,79 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 8,11 9,76 7,55

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 3,36 12,52 4,61

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,04 2,41 0,66

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 3,32 14,94 5,27

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,07 1,35 0,46

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,04 1,71 0,61

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,07 1,05 0,33

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 0,04 4,11 1,40

Toplam: 120 38 16 34,00 28 26,96 50,75 28,01

TYT Türkçe  CCaDACEC DEeACACBDCBdcDB dC    BAADBBaA

Cevap Anahtarı A CCCEDACECBDEAACACBDCBEEDBEACDEEDBAADBBDA

TYT Sosyal Ca  c   b dCDEBeACBd     

Cevap Anahtarı A CCDABADCEECCDEBDACBECDBCE

TYT Matematik                D                        

Cevap Anahtarı A EADBBCDCADAECEBDAEBCBDCAEDCAEBCDBACEBADE

TYT Fen d    eEC  d        c

Cevap Anahtarı A CECEECECEDBEDBEADDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 11 4 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN FIRAT 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 15,50 21,94 13,79

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,25 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,61 1,63 1,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,46 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,79 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 8,11 9,76 7,55

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 3,36 12,52 4,61

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,04 2,41 0,66

TYT Matematik 40 0 5 -1,25 -3 3,32 14,94 5,27

Toplam: 120 32 25 25,75 21 26,96 50,75 28,01

TYT Türkçe eaadaed   DE ACA B dBEaDBEbCbcabBAADB cA

Cevap Anahtarı A CCCEDACECBDEAACACBDCBEEDBEACDEEDBAADBBDA

TYT Sosyal CCDdeAbdEECbDEBDAC E     

Cevap Anahtarı A CCDABADCEECCDEBDACBECDBCE

TYT Matematik dc  a        a   a                      

Cevap Anahtarı A EADBBCDCADAECEBDAEBCBDCAEDCAEBCDBACEBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLEDE ANLAM 3 0 3 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 1 40
PARAGRAF YORUMU 20 12 7 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 0 4 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YILDIRIM 12345  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 20 5,00 13 15,50 21,94 13,79

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,25 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,61 1,63 1,20

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,46 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,79 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 6 10 3,50 18 8,11 9,76 7,55

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 3,36 12,52 4,61

Geometri 10 0 5 -1,25 -13 -0,04 2,41 0,66

TYT Matematik 40 2 11 -0,75 -2 3,32 14,94 5,27

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,07 1,35 0,46

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,04 1,71 0,61

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,07 1,05 0,33

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,04 4,11 1,40

Toplam: 120 18 42 7,50 6 26,96 50,75 28,01

TYT Türkçe C  d AC   babbadCebCeEdDcEA ababBcebc   

Cevap Anahtarı A CCCEDACECBDEAACACBDCBEEDBEACDEEDBAADBBDA

TYT Sosyal ebebBceeEE   d aAeBE     

Cevap Anahtarı A CCDABADCEECCDEBDACBECDBCE

TYT Matematik E  aea   e       a    C    c    eb cd e 

Cevap Anahtarı A EADBBCDCADAECEBDAEBCBDCAEDCAEBCDBACEBADE

TYT Fen                    c

Cevap Anahtarı A CECEECECEDBEDBEADDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25
CÜMLEDE ANLAM 3 2 0 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 4 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 20 5 11 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 0 2 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 2 6 9
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 0 2 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 2 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
E EMİR ÇIĞRIL 12345 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 8 9,00 23 12,50 21,94 13,79

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,00 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,25 1,63 1,20

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,38 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,12 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 5,75 9,76 7,55

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 4,00 12,52 4,61

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,88 2,41 0,66

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 5,88 14,94 5,27

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,50 1,35 0,46

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,75 1,71 0,61

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,38 1,05 0,33

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 4,62 4,11 1,40

Toplam: 120 32 18 27,50 23 28,75 50,75 28,01

TYT Türkçe babE A b           dcEEDB  C c e    BBDA

Cevap Anahtarı A CCCEDACECBDEAACACBDCBEEDBEACDEEDBAADBBDA

TYT Sosyal CCDde  CbE      Ab       

Cevap Anahtarı A CCDABADCEECCDEBDACBECDBCE

TYT Matematik E                              D A  BA b

Cevap Anahtarı A EADBBCDCADAECEBDAEBCBDCAEDCAEBCDBACEBADE

TYT Fen  ECdE  CcDBEDaEecD  

Cevap Anahtarı A CECEECECEDBEDBEADDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 3 1 0 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 20 9 3 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 1 0 4
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 2 0 50
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR KAYMAK 12345 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 12 16,00 40 12,50 21,94 13,79

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,00 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,25 1,63 1,20

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,38 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,12 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 5,75 9,76 7,55

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 4,00 12,52 4,61

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,88 2,41 0,66

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 5,88 14,94 5,27

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,50 1,35 0,46

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,75 1,71 0,61

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,38 1,05 0,33

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 4,62 4,11 1,40

Toplam: 120 37 28 30,00 25 28,75 50,75 28,01

TYT Türkçe Ca cDAC   DEAAdeCB CddEDBEdCDdc  bADc a 

Cevap Anahtarı A CCCEDACECBDEAACACBDCBEEDBEACDEEDBAADBBDA

TYT Sosyal CCed   Cb dCD B AeeE     

Cevap Anahtarı A CCDABADCEECCDEBDACBECDBCE

TYT Matematik  A    Dd cd CE    BC  b   C E           

Cevap Anahtarı A EADBBCDCADAECEBDAEBCBDCAEDCAEBCDBACEBADE

TYT Fen a  c CaC      c b  b

Cevap Anahtarı A CECEECECEDBEDBEADDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 20 8 8 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 5 4 22
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 3. KURUMSAL

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ALAGÖZ 12345 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 29 3,75 9 3,75 21,94 13,79

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,25 1,93 1,75

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 -1,25 1,63 1,20

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,25 2,82 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,25 3,37 2,59

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 2,50 9,76 7,55

Matematik-1 30 4 17 -0,25 -1 -0,25 12,52 4,61

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,00 2,41 0,66

TYT Matematik 40 5 17 0,75 2 0,75 14,94 5,27

Toplam: 120 22 60 7,00 6 7,00 50,75 28,01

TYT Türkçe CbecababbBccAcbAdacbBEdbeacdbdEeadAcBBDe

Cevap Anahtarı A CCCEDACECBDEAACACBDCBEEDBEACDEEDBAADBBDA

TYT Sosyal aeDeBcbdbaCCacaccCBd     

Cevap Anahtarı A CCDABADCEECCDEBDACBECDBCE

TYT Matematik EeedadbbdccaCaacbcBCa         C         

Cevap Anahtarı A EADBBCDCADAECEBDAEBCBDCAEDCAEBCDBACEBADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 3 0 3 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20
PARAGRAF YORUMU 20 7 13 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 3 13 13
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENLER 4 1 0 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0
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