
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2 42 42 42 388

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,5 10,8 22,75 12,1 5,3 10,86 20,9 5,1 19,78 9,4 4,3 8,41 4,4 2,2 3,82 2,1 1,0 1,87 18,7 5,1 17,41 13,2 9,2 10,85 106,2 42,8 95,75 204,990 281,860 252,670

Okul Ortalaması 23,0 13,0 19,73 11,4 5,8 10,03 17,1 5,3 15,81 7,0 3,6 6,11 9,3 5,1 8,00 4,9 3,0 4,15 12,3 4,2 11,26 7,8 7,4 5,96 92,7 47,3 81,05 213,100 238,620 236,650

KATILIMLAR

1 12345 ŞERİFE DEMİREL  MB 21 13 17,85 10 6 8,72 14 5 13,02 6 3 5,35 30 8 28,00 27 8 25,00 108 43 97,94 330,164 1 4 181,688 31 364 260,696 14 148

2 12345 ELİF YÜKSEK  MB 25 14 21,50 16 4 15,00 9 6 7,50 24 11 21,25 23 16 19,00 2 1 1,75 99 52 86,00 289,163 2 15 185,180 28 357 242,345 17 235

3 12345 SÜMEYYE DALLI  MA 23 15 19,25 11 9 8,75 9 6 7,50 3 3 2,25 28 12 25,00 15 5 13,75 2 9 -0,25 91 59 76,25 277,680 3 23 171,948 36 375 241,558 18 240

4 12345 IRMAK  MA 21 13 17,85 10 6 8,72 14 5 13,02 6 3 5,35 19 20 14,00 23 13 19,75 93 60 78,69 271,956 4 28 181,688 31 364 216,811 24 323

5 12345 FATMANUR AYVA  MB 27 13 23,75 15 5 13,75 12 7 10,25 3 4 2,00 21 10 18,50 14 8 12,00 1 2 0,50 0 5 -1,25 93 54 79,50 267,103 5 30 185,188 27 356 238,008 19 262

6 12345 AFRA BENLİ  MB 29 11 26,25 15 5 13,75 19 4 18,00 4 1 3,75 26 9 23,75 10 3 9,25 103 33 94,75 259,873 6 35 228,178 21 294 292,695 9 64

7 12345 HAYRA  MB 25 14 21,50 15 4 14,00 24 6 22,50 27 9 24,75 8 6 6,50 99 39 89,25 258,558 7 36 215,935 23 317 283,683 12 74

8 12345 ECENAZ  MB 20 17 15,75 9 9 6,75 10 4 9,00 18 20 13,00 22 11 19,25 79 61 63,75 251,585 8 39 165,033 38 382 197,208 32 362

9 12345 YILDIZ  MB 21 13 17,85 10 6 8,72 14 5 13,02 6 3 5,35 28 12 25,00 6 5 4,75 85 44 74,69 244,216 9 47 195,083 26 347 263,993 13 134

10 12345 KÜBRA KAMER  MB 23 13 19,75 15 3 14,25 23 1 22,75 3 2 2,50 20 9 17,75 22 4 21,00 106 32 98,00 239,108 10 53 258,513 13 251 303,843 6 40

11 12345 ŞENNUR  MA 30 10 27,50 12 8 10,00 18 2 17,50 10 5 8,75 16 3 15,25 6 7 4,25 6 9 3,75 98 44 87,00 236,435 11 59 228,200 20 293 254,508 16 186

12 12345 SILA SEVİMLİ  MB 19 13 15,75 8 6 6,50 4 5 2,75 0 1 -0,25 19 14 15,50 17 10 14,50 1 0 1,00 68 49 55,75 235,430 12 61 159,478 39 384 199,350 30 357

13 12345 DAĞISTANLI D  MA 31 9 28,75 12 8 10,00 29 11 26,25 13 7 11,25 9 1 8,75 27 9 24,75 11 18 6,50 132 63 116,25 231,793 13 66 309,403 9 144 306,670 5 38

14 12345 KEREMCAN CANDAN  MA 32 8 30,00 18 2 17,50 36 4 35,00 15 4 14,00 31 4 30,00 11 4 10,00 143 26 136,50 228,230 14 72 356,755 4 45 317,550 2 16

15 12345 MAVİ G  MA 28 12 25,00 13 7 11,25 35 5 33,75 16 3 15,25 31 7 29,25 17 19 12,25 140 53 126,75 215,218 15 114 348,835 7 61 302,003 7 47

16 12345 SUNE TÜRKMEN  MA 21 13 17,85 10 6 8,72 14 5 13,02 6 3 5,35 10 1 9,75 6 3 5,25 1 2 0,50 2 5 0,75 70 38 61,19 214,419 16 116 184,648 29 359 203,651 27 345

17 12345 SUDE BİRGİN  MA 32 7 30,25 12 8 10,00 29 5 27,75 17 2 16,50 38 1 37,75 29 10 26,50 157 33 148,75 214,083 17 117 411,863 1 6 324,468 1 11

18 12345 KEVSER KARTAL  MA 27 11 24,25 16 3 15,25 33 5 31,75 14 5 12,75 33 6 31,50 20 17 15,75 143 47 131,25 213,755 18 121 363,088 3 36 306,745 4 37

19 12345 SENA GÜLSEREN  MB 21 13 17,85 10 6 8,72 14 5 13,02 6 3 5,35 15 9 12,75 3 3 2,25 69 39 59,94 213,711 19 122 181,688 31 364 212,186 26 335

20 12345 RÜMEYSA ÇETİN  MB 23 13 19,75 9 2 8,50 6 2 5,50 1 0 1,00 11 5 9,75 11 10 8,50 2 0 2,00 63 32 55,00 213,238 20 126 174,523 35 373 195,610 34 367

21 12345 RABİA BOZDEMİR  MA 28 12 25,00 12 8 10,00 35 2 34,50 14 5 12,75 32 6 30,50 19 20 14,00 140 53 126,75 211,653 21 133 352,815 5 53 301,793 8 48

22 12345 SÜMEYYE ENGİN  MA 27 13 23,75 16 4 15,00 31 6 29,50 15 5 13,75 35 4 34,00 27 8 25,00 151 40 141,00 211,430 22 134 394,588 2 11 311,290 3 28

23 12345 YAVAŞ H  MA 21 13 17,85 10 6 8,72 14 5 13,02 6 3 5,35 14 4 13,00 29 6 27,50 21 11 18,25 115 48 103,69 207,921 23 148 311,283 8 135 289,623 10 66

24 12345 BUSE YAŞAR  MB 15 12 12,00 11 6 9,50 2 1 1,75 1 0 1,00 12 6 10,50 11 5 9,75 52 30 44,50 207,395 24 154 156,250 41 387 180,283 38 378

25 12345 REYYAN AKIN  MA 26 14 22,50 15 5 13,75 30 7 28,25 12 5 10,75 30 4 29,00 21 13 17,75 134 48 122,00 203,498 25 176 349,935 6 59 289,188 11 67

26 12345 ELİF TEPE  MB 13 12 10,00 9 2 8,50 7 0 7,00 8 3 7,25 12 7 10,25 49 24 43,00 198,943 26 204 157,880 40 386 171,275 41 382

27 12345 YASİN FIRAT  MB 21 13 17,85 10 6 8,72 14 5 13,02 6 3 5,35 13 15 9,25 1 8 -1,00 65 50 53,19 196,414 27 215 178,868 34 367 198,508 31 360

28 12345 MÜNTEHA ASA  MA 28 10 25,50 9 6 7,50 29 5 27,75 8 9 5,75 23 3 22,25 15 8 13,00 112 41 101,75 192,973 28 228 309,150 10 146 259,548 15 161

29 12345 ZEYNEP SOLMAZ  MA 27 12 24,00 14 5 12,75 23 10 20,50 10 8 8,00 16 5 14,75 7 13 3,75 97 53 83,75 191,595 29 235 257,645 14 254 237,270 20 267

30 12345 BUSE AŞCI  MA 12 15 8,25 5 4 4,00 9 12 6,00 9 8 7,00 8 12 5,00 12 9 9,75 4 4 3,00 5 19 0,25 64 83 43,25 190,610 30 237 167,963 37 380 172,880 40 381
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2 42 42 42 388

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,5 10,8 22,75 12,1 5,3 10,86 20,9 5,1 19,78 9,4 4,3 8,41 4,4 2,2 3,82 2,1 1,0 1,87 18,7 5,1 17,41 13,2 9,2 10,85 106,2 42,8 95,75 204,990 281,860 252,670

Okul Ortalaması 23,0 13,0 19,73 11,4 5,8 10,03 17,1 5,3 15,81 7,0 3,6 6,11 9,3 5,1 8,00 4,9 3,0 4,15 12,3 4,2 11,26 7,8 7,4 5,96 92,7 47,3 81,05 213,100 238,620 236,650

KATILIMLAR

31 12345 YUNUS EMRE METE  MA 27 11 24,25 10 7 8,25 14 6 12,50 14 4 13,00 14 3 13,25 12 10 9,50 91 41 80,75 183,078 31 254 263,603 12 240 224,293 21 300

32 12345 MÜZEYYEN ÇEVİK  MA 23 14 19,50 16 3 15,25 16 5 14,75 7 5 5,75 13 4 12,00 9 6 7,50 84 37 74,75 179,998 32 270 249,975 16 265 217,628 23 319

33 12345 BEYZA CENGİZ  MA 23 15 19,25 9 7 7,25 16 4 15,00 9 7 7,25 7 7 5,25 12 9 9,75 76 49 63,75 172,355 33 283 228,893 19 291 190,960 35 370

34 12345 NUR Y  MA 24 16 20,00 8 10 5,50 10 6 8,50 7 3 6,25 4 5 2,75 2 4 1,00 6 15 2,25 61 59 46,25 170,610 34 370 184,540 30 361 177,363 39 379

35 12345 EMİRHAN İNANÇ  MA 19 16 15,00 10 10 7,50 19 10 16,50 9 9 6,75 13 13 9,75 14 14 10,50 84 72 66,00 169,023 35 371 239,960 17 277 200,018 29 355

36 12345 MEHLİKA P  MA 21 13 17,85 10 6 8,72 14 5 13,02 6 3 5,35 21 11 18,25 16 15 12,25 88 53 75,44 167,899 36 373 266,188 11 236 222,491 22 303

37 12345 ÖMER MEYDE  MA 21 13 17,85 10 6 8,72 14 5 13,02 6 3 5,35 17 5 15,75 14 16 10,00 82 48 70,69 167,899 36 373 254,338 15 257 215,541 25 327

38 12345 İSMET YAŞAR  MB 21 13 17,85 10 6 8,72 14 5 13,02 6 3 5,35 10 5 8,75 14 22 8,50 75 54 62,19 167,899 36 373 230,193 18 289 196,081 33 366

39 12345 YUE K  MA 21 13 17,85 10 6 8,72 14 5 13,02 6 3 5,35 7 5 5,75 12 12 9,00 70 44 59,69 167,899 36 373 222,503 22 304 187,741 36 371

40 12345 ELİF NİSA ARAN  MA 21 16 17,00 15 4 14,00 4 7 2,25 9 9 6,75 8 3 7,25 6 11 3,25 63 50 50,50 162,138 40 381 205,310 25 338 185,953 37 375

41 12345 ÖMER ÜNLÜ  MA 16 14 12,50 9 3 8,25 18 6 16,50 3 2 2,50 14 4 13,00 1 0 1,00 61 29 53,75 162,025 41 382 215,075 24 318 201,815 28 349

42 12345 ZEYNEP YILDIRIM  MB 10 21 4,75 6 11 3,25 4 8 2,00 1 1 0,75 9 14 5,50 10 18 5,50 0 6 -1,50 1 1 0,75 41 80 21,00 161,335 42 383 137,963 42 388 144,103 42 387
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2 42 42 42 388

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,5 10,8 22,75 12,1 5,3 10,86 20,9 5,1 19,78 9,4 4,3 8,41 4,4 2,2 3,82 2,1 1,0 1,87 18,7 5,1 17,41 13,2 9,2 10,85 106,2 42,8 95,75 204,990 281,860 252,670

Okul Ortalaması 23,0 13,0 19,73 11,4 5,8 10,03 17,1 5,3 15,81 7,0 3,6 6,11 9,3 5,1 8,00 4,9 3,0 4,15 12,3 4,2 11,26 7,8 7,4 5,96 92,7 47,3 81,05 213,100 238,620 236,650

KATILIMLAR

1 12345 SUDE BİRGİN  MA 32 7 30,25 12 8 10,00 29 5 27,75 17 2 16,50 38 1 37,75 29 10 26,50 157 33 148,75 214,083 17 117 411,863 1 6 324,468 1 11

2 12345 SÜMEYYE ENGİN  MA 27 13 23,75 16 4 15,00 31 6 29,50 15 5 13,75 35 4 34,00 27 8 25,00 151 40 141,00 211,430 22 134 394,588 2 11 311,290 3 28

3 12345 KEVSER KARTAL  MA 27 11 24,25 16 3 15,25 33 5 31,75 14 5 12,75 33 6 31,50 20 17 15,75 143 47 131,25 213,755 18 121 363,088 3 36 306,745 4 37

4 12345 KEREMCAN CANDAN  MA 32 8 30,00 18 2 17,50 36 4 35,00 15 4 14,00 31 4 30,00 11 4 10,00 143 26 136,50 228,230 14 72 356,755 4 45 317,550 2 16

5 12345 RABİA BOZDEMİR  MA 28 12 25,00 12 8 10,00 35 2 34,50 14 5 12,75 32 6 30,50 19 20 14,00 140 53 126,75 211,653 21 133 352,815 5 53 301,793 8 48

6 12345 REYYAN AKIN  MA 26 14 22,50 15 5 13,75 30 7 28,25 12 5 10,75 30 4 29,00 21 13 17,75 134 48 122,00 203,498 25 176 349,935 6 59 289,188 11 67

7 12345 MAVİ G  MA 28 12 25,00 13 7 11,25 35 5 33,75 16 3 15,25 31 7 29,25 17 19 12,25 140 53 126,75 215,218 15 114 348,835 7 61 302,003 7 47

8 12345 YAVAŞ H  MA 21 13 17,85 10 6 8,72 14 5 13,02 6 3 5,35 14 4 13,00 29 6 27,50 21 11 18,25 115 48 103,69 207,921 23 148 311,283 8 135 289,623 10 66

9 12345 DAĞISTANLI D  MA 31 9 28,75 12 8 10,00 29 11 26,25 13 7 11,25 9 1 8,75 27 9 24,75 11 18 6,50 132 63 116,25 231,793 13 66 309,403 9 144 306,670 5 38

10 12345 MÜNTEHA ASA  MA 28 10 25,50 9 6 7,50 29 5 27,75 8 9 5,75 23 3 22,25 15 8 13,00 112 41 101,75 192,973 28 228 309,150 10 146 259,548 15 161

11 12345 MEHLİKA P  MA 21 13 17,85 10 6 8,72 14 5 13,02 6 3 5,35 21 11 18,25 16 15 12,25 88 53 75,44 167,899 36 373 266,188 11 236 222,491 22 303

12 12345 YUNUS EMRE METE  MA 27 11 24,25 10 7 8,25 14 6 12,50 14 4 13,00 14 3 13,25 12 10 9,50 91 41 80,75 183,078 31 254 263,603 12 240 224,293 21 300

13 12345 KÜBRA KAMER  MB 23 13 19,75 15 3 14,25 23 1 22,75 3 2 2,50 20 9 17,75 22 4 21,00 106 32 98,00 239,108 10 53 258,513 13 251 303,843 6 40

14 12345 ZEYNEP SOLMAZ  MA 27 12 24,00 14 5 12,75 23 10 20,50 10 8 8,00 16 5 14,75 7 13 3,75 97 53 83,75 191,595 29 235 257,645 14 254 237,270 20 267

15 12345 ÖMER MEYDE  MA 21 13 17,85 10 6 8,72 14 5 13,02 6 3 5,35 17 5 15,75 14 16 10,00 82 48 70,69 167,899 36 373 254,338 15 257 215,541 25 327

16 12345 MÜZEYYEN ÇEVİK  MA 23 14 19,50 16 3 15,25 16 5 14,75 7 5 5,75 13 4 12,00 9 6 7,50 84 37 74,75 179,998 32 270 249,975 16 265 217,628 23 319

17 12345 EMİRHAN İNANÇ  MA 19 16 15,00 10 10 7,50 19 10 16,50 9 9 6,75 13 13 9,75 14 14 10,50 84 72 66,00 169,023 35 371 239,960 17 277 200,018 29 355

18 12345 İSMET YAŞAR  MB 21 13 17,85 10 6 8,72 14 5 13,02 6 3 5,35 10 5 8,75 14 22 8,50 75 54 62,19 167,899 36 373 230,193 18 289 196,081 33 366

19 12345 BEYZA CENGİZ  MA 23 15 19,25 9 7 7,25 16 4 15,00 9 7 7,25 7 7 5,25 12 9 9,75 76 49 63,75 172,355 33 283 228,893 19 291 190,960 35 370

20 12345 ŞENNUR  MA 30 10 27,50 12 8 10,00 18 2 17,50 10 5 8,75 16 3 15,25 6 7 4,25 6 9 3,75 98 44 87,00 236,435 11 59 228,200 20 293 254,508 16 186

21 12345 AFRA BENLİ  MB 29 11 26,25 15 5 13,75 19 4 18,00 4 1 3,75 26 9 23,75 10 3 9,25 103 33 94,75 259,873 6 35 228,178 21 294 292,695 9 64

22 12345 YUE K  MA 21 13 17,85 10 6 8,72 14 5 13,02 6 3 5,35 7 5 5,75 12 12 9,00 70 44 59,69 167,899 36 373 222,503 22 304 187,741 36 371

23 12345 HAYRA  MB 25 14 21,50 15 4 14,00 24 6 22,50 27 9 24,75 8 6 6,50 99 39 89,25 258,558 7 36 215,935 23 317 283,683 12 74

24 12345 ÖMER ÜNLÜ  MA 16 14 12,50 9 3 8,25 18 6 16,50 3 2 2,50 14 4 13,00 1 0 1,00 61 29 53,75 162,025 41 382 215,075 24 318 201,815 28 349

25 12345 ELİF NİSA ARAN  MA 21 16 17,00 15 4 14,00 4 7 2,25 9 9 6,75 8 3 7,25 6 11 3,25 63 50 50,50 162,138 40 381 205,310 25 338 185,953 37 375

26 12345 YILDIZ  MB 21 13 17,85 10 6 8,72 14 5 13,02 6 3 5,35 28 12 25,00 6 5 4,75 85 44 74,69 244,216 9 47 195,083 26 347 263,993 13 134

27 12345 FATMANUR AYVA  MB 27 13 23,75 15 5 13,75 12 7 10,25 3 4 2,00 21 10 18,50 14 8 12,00 1 2 0,50 0 5 -1,25 93 54 79,50 267,103 5 30 185,188 27 356 238,008 19 262

28 12345 ELİF YÜKSEK  MB 25 14 21,50 16 4 15,00 9 6 7,50 24 11 21,25 23 16 19,00 2 1 1,75 99 52 86,00 289,163 2 15 185,180 28 357 242,345 17 235

29 12345 SUNE TÜRKMEN  MA 21 13 17,85 10 6 8,72 14 5 13,02 6 3 5,35 10 1 9,75 6 3 5,25 1 2 0,50 2 5 0,75 70 38 61,19 214,419 16 116 184,648 29 359 203,651 27 345

30 12345 NUR Y  MA 24 16 20,00 8 10 5,50 10 6 8,50 7 3 6,25 4 5 2,75 2 4 1,00 6 15 2,25 61 59 46,25 170,610 34 370 184,540 30 361 177,363 39 379
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2 42 42 42 388

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,5 10,8 22,75 12,1 5,3 10,86 20,9 5,1 19,78 9,4 4,3 8,41 4,4 2,2 3,82 2,1 1,0 1,87 18,7 5,1 17,41 13,2 9,2 10,85 106,2 42,8 95,75 204,990 281,860 252,670

Okul Ortalaması 23,0 13,0 19,73 11,4 5,8 10,03 17,1 5,3 15,81 7,0 3,6 6,11 9,3 5,1 8,00 4,9 3,0 4,15 12,3 4,2 11,26 7,8 7,4 5,96 92,7 47,3 81,05 213,100 238,620 236,650

KATILIMLAR

31 12345 ŞERİFE DEMİREL  MB 21 13 17,85 10 6 8,72 14 5 13,02 6 3 5,35 30 8 28,00 27 8 25,00 108 43 97,94 330,164 1 4 181,688 31 364 260,696 14 148

32 12345 IRMAK  MA 21 13 17,85 10 6 8,72 14 5 13,02 6 3 5,35 19 20 14,00 23 13 19,75 93 60 78,69 271,956 4 28 181,688 31 364 216,811 24 323

33 12345 SENA GÜLSEREN  MB 21 13 17,85 10 6 8,72 14 5 13,02 6 3 5,35 15 9 12,75 3 3 2,25 69 39 59,94 213,711 19 122 181,688 31 364 212,186 26 335

34 12345 YASİN FIRAT  MB 21 13 17,85 10 6 8,72 14 5 13,02 6 3 5,35 13 15 9,25 1 8 -1,00 65 50 53,19 196,414 27 215 178,868 34 367 198,508 31 360

35 12345 RÜMEYSA ÇETİN  MB 23 13 19,75 9 2 8,50 6 2 5,50 1 0 1,00 11 5 9,75 11 10 8,50 2 0 2,00 63 32 55,00 213,238 20 126 174,523 35 373 195,610 34 367

36 12345 SÜMEYYE DALLI  MA 23 15 19,25 11 9 8,75 9 6 7,50 3 3 2,25 28 12 25,00 15 5 13,75 2 9 -0,25 91 59 76,25 277,680 3 23 171,948 36 375 241,558 18 240

37 12345 BUSE AŞCI  MA 12 15 8,25 5 4 4,00 9 12 6,00 9 8 7,00 8 12 5,00 12 9 9,75 4 4 3,00 5 19 0,25 64 83 43,25 190,610 30 237 167,963 37 380 172,880 40 381

38 12345 ECENAZ  MB 20 17 15,75 9 9 6,75 10 4 9,00 18 20 13,00 22 11 19,25 79 61 63,75 251,585 8 39 165,033 38 382 197,208 32 362

39 12345 SILA SEVİMLİ  MB 19 13 15,75 8 6 6,50 4 5 2,75 0 1 -0,25 19 14 15,50 17 10 14,50 1 0 1,00 68 49 55,75 235,430 12 61 159,478 39 384 199,350 30 357

40 12345 ELİF TEPE  MB 13 12 10,00 9 2 8,50 7 0 7,00 8 3 7,25 12 7 10,25 49 24 43,00 198,943 26 204 157,880 40 386 171,275 41 382

41 12345 BUSE YAŞAR  MB 15 12 12,00 11 6 9,50 2 1 1,75 1 0 1,00 12 6 10,50 11 5 9,75 52 30 44,50 207,395 24 154 156,250 41 387 180,283 38 378

42 12345 ZEYNEP YILDIRIM  MB 10 21 4,75 6 11 3,25 4 8 2,00 1 1 0,75 9 14 5,50 10 18 5,50 0 6 -1,50 1 1 0,75 41 80 21,00 161,335 42 383 137,963 42 388 144,103 42 387
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2 42 42 42 388

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,5 10,8 22,75 12,1 5,3 10,86 20,9 5,1 19,78 9,4 4,3 8,41 4,4 2,2 3,82 2,1 1,0 1,87 18,7 5,1 17,41 13,2 9,2 10,85 106,2 42,8 95,75 204,990 281,860 252,670

Okul Ortalaması 23,0 13,0 19,73 11,4 5,8 10,03 17,1 5,3 15,81 7,0 3,6 6,11 9,3 5,1 8,00 4,9 3,0 4,15 12,3 4,2 11,26 7,8 7,4 5,96 92,7 47,3 81,05 213,100 238,620 236,650

KATILIMLAR

1 12345 SUDE BİRGİN  MA 32 7 30,25 12 8 10,00 29 5 27,75 17 2 16,50 38 1 37,75 29 10 26,50 157 33 148,75 214,083 17 117 411,863 1 6 324,468 1 11

2 12345 KEREMCAN CANDAN  MA 32 8 30,00 18 2 17,50 36 4 35,00 15 4 14,00 31 4 30,00 11 4 10,00 143 26 136,50 228,230 14 72 356,755 4 45 317,550 2 16

3 12345 SÜMEYYE ENGİN  MA 27 13 23,75 16 4 15,00 31 6 29,50 15 5 13,75 35 4 34,00 27 8 25,00 151 40 141,00 211,430 22 134 394,588 2 11 311,290 3 28

4 12345 KEVSER KARTAL  MA 27 11 24,25 16 3 15,25 33 5 31,75 14 5 12,75 33 6 31,50 20 17 15,75 143 47 131,25 213,755 18 121 363,088 3 36 306,745 4 37

5 12345 DAĞISTANLI D  MA 31 9 28,75 12 8 10,00 29 11 26,25 13 7 11,25 9 1 8,75 27 9 24,75 11 18 6,50 132 63 116,25 231,793 13 66 309,403 9 144 306,670 5 38

6 12345 KÜBRA KAMER  MB 23 13 19,75 15 3 14,25 23 1 22,75 3 2 2,50 20 9 17,75 22 4 21,00 106 32 98,00 239,108 10 53 258,513 13 251 303,843 6 40

7 12345 MAVİ G  MA 28 12 25,00 13 7 11,25 35 5 33,75 16 3 15,25 31 7 29,25 17 19 12,25 140 53 126,75 215,218 15 114 348,835 7 61 302,003 7 47

8 12345 RABİA BOZDEMİR  MA 28 12 25,00 12 8 10,00 35 2 34,50 14 5 12,75 32 6 30,50 19 20 14,00 140 53 126,75 211,653 21 133 352,815 5 53 301,793 8 48

9 12345 AFRA BENLİ  MB 29 11 26,25 15 5 13,75 19 4 18,00 4 1 3,75 26 9 23,75 10 3 9,25 103 33 94,75 259,873 6 35 228,178 21 294 292,695 9 64

10 12345 YAVAŞ H  MA 21 13 17,85 10 6 8,72 14 5 13,02 6 3 5,35 14 4 13,00 29 6 27,50 21 11 18,25 115 48 103,69 207,921 23 148 311,283 8 135 289,623 10 66

11 12345 REYYAN AKIN  MA 26 14 22,50 15 5 13,75 30 7 28,25 12 5 10,75 30 4 29,00 21 13 17,75 134 48 122,00 203,498 25 176 349,935 6 59 289,188 11 67

12 12345 HAYRA  MB 25 14 21,50 15 4 14,00 24 6 22,50 27 9 24,75 8 6 6,50 99 39 89,25 258,558 7 36 215,935 23 317 283,683 12 74

13 12345 YILDIZ  MB 21 13 17,85 10 6 8,72 14 5 13,02 6 3 5,35 28 12 25,00 6 5 4,75 85 44 74,69 244,216 9 47 195,083 26 347 263,993 13 134

14 12345 ŞERİFE DEMİREL  MB 21 13 17,85 10 6 8,72 14 5 13,02 6 3 5,35 30 8 28,00 27 8 25,00 108 43 97,94 330,164 1 4 181,688 31 364 260,696 14 148

15 12345 MÜNTEHA ASA  MA 28 10 25,50 9 6 7,50 29 5 27,75 8 9 5,75 23 3 22,25 15 8 13,00 112 41 101,75 192,973 28 228 309,150 10 146 259,548 15 161

16 12345 ŞENNUR  MA 30 10 27,50 12 8 10,00 18 2 17,50 10 5 8,75 16 3 15,25 6 7 4,25 6 9 3,75 98 44 87,00 236,435 11 59 228,200 20 293 254,508 16 186

17 12345 ELİF YÜKSEK  MB 25 14 21,50 16 4 15,00 9 6 7,50 24 11 21,25 23 16 19,00 2 1 1,75 99 52 86,00 289,163 2 15 185,180 28 357 242,345 17 235

18 12345 SÜMEYYE DALLI  MA 23 15 19,25 11 9 8,75 9 6 7,50 3 3 2,25 28 12 25,00 15 5 13,75 2 9 -0,25 91 59 76,25 277,680 3 23 171,948 36 375 241,558 18 240

19 12345 FATMANUR AYVA  MB 27 13 23,75 15 5 13,75 12 7 10,25 3 4 2,00 21 10 18,50 14 8 12,00 1 2 0,50 0 5 -1,25 93 54 79,50 267,103 5 30 185,188 27 356 238,008 19 262

20 12345 ZEYNEP SOLMAZ  MA 27 12 24,00 14 5 12,75 23 10 20,50 10 8 8,00 16 5 14,75 7 13 3,75 97 53 83,75 191,595 29 235 257,645 14 254 237,270 20 267

21 12345 YUNUS EMRE METE  MA 27 11 24,25 10 7 8,25 14 6 12,50 14 4 13,00 14 3 13,25 12 10 9,50 91 41 80,75 183,078 31 254 263,603 12 240 224,293 21 300

22 12345 MEHLİKA P  MA 21 13 17,85 10 6 8,72 14 5 13,02 6 3 5,35 21 11 18,25 16 15 12,25 88 53 75,44 167,899 36 373 266,188 11 236 222,491 22 303

23 12345 MÜZEYYEN ÇEVİK  MA 23 14 19,50 16 3 15,25 16 5 14,75 7 5 5,75 13 4 12,00 9 6 7,50 84 37 74,75 179,998 32 270 249,975 16 265 217,628 23 319

24 12345 IRMAK  MA 21 13 17,85 10 6 8,72 14 5 13,02 6 3 5,35 19 20 14,00 23 13 19,75 93 60 78,69 271,956 4 28 181,688 31 364 216,811 24 323

25 12345 ÖMER MEYDE  MA 21 13 17,85 10 6 8,72 14 5 13,02 6 3 5,35 17 5 15,75 14 16 10,00 82 48 70,69 167,899 36 373 254,338 15 257 215,541 25 327

26 12345 SENA GÜLSEREN  MB 21 13 17,85 10 6 8,72 14 5 13,02 6 3 5,35 15 9 12,75 3 3 2,25 69 39 59,94 213,711 19 122 181,688 31 364 212,186 26 335

27 12345 SUNE TÜRKMEN  MA 21 13 17,85 10 6 8,72 14 5 13,02 6 3 5,35 10 1 9,75 6 3 5,25 1 2 0,50 2 5 0,75 70 38 61,19 214,419 16 116 184,648 29 359 203,651 27 345

28 12345 ÖMER ÜNLÜ  MA 16 14 12,50 9 3 8,25 18 6 16,50 3 2 2,50 14 4 13,00 1 0 1,00 61 29 53,75 162,025 41 382 215,075 24 318 201,815 28 349

29 12345 EMİRHAN İNANÇ  MA 19 16 15,00 10 10 7,50 19 10 16,50 9 9 6,75 13 13 9,75 14 14 10,50 84 72 66,00 169,023 35 371 239,960 17 277 200,018 29 355

30 12345 SILA SEVİMLİ  MB 19 13 15,75 8 6 6,50 4 5 2,75 0 1 -0,25 19 14 15,50 17 10 14,50 1 0 1,00 68 49 55,75 235,430 12 61 159,478 39 384 199,350 30 357

                                                1 / 2



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2 42 42 42 388

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 25,5 10,8 22,75 12,1 5,3 10,86 20,9 5,1 19,78 9,4 4,3 8,41 4,4 2,2 3,82 2,1 1,0 1,87 18,7 5,1 17,41 13,2 9,2 10,85 106,2 42,8 95,75 204,990 281,860 252,670

Okul Ortalaması 23,0 13,0 19,73 11,4 5,8 10,03 17,1 5,3 15,81 7,0 3,6 6,11 9,3 5,1 8,00 4,9 3,0 4,15 12,3 4,2 11,26 7,8 7,4 5,96 92,7 47,3 81,05 213,100 238,620 236,650

KATILIMLAR

31 12345 YASİN FIRAT  MB 21 13 17,85 10 6 8,72 14 5 13,02 6 3 5,35 13 15 9,25 1 8 -1,00 65 50 53,19 196,414 27 215 178,868 34 367 198,508 31 360

32 12345 ECENAZ  MB 20 17 15,75 9 9 6,75 10 4 9,00 18 20 13,00 22 11 19,25 79 61 63,75 251,585 8 39 165,033 38 382 197,208 32 362

33 12345 İSMET YAŞAR  MB 21 13 17,85 10 6 8,72 14 5 13,02 6 3 5,35 10 5 8,75 14 22 8,50 75 54 62,19 167,899 36 373 230,193 18 289 196,081 33 366

34 12345 RÜMEYSA ÇETİN  MB 23 13 19,75 9 2 8,50 6 2 5,50 1 0 1,00 11 5 9,75 11 10 8,50 2 0 2,00 63 32 55,00 213,238 20 126 174,523 35 373 195,610 34 367

35 12345 BEYZA CENGİZ  MA 23 15 19,25 9 7 7,25 16 4 15,00 9 7 7,25 7 7 5,25 12 9 9,75 76 49 63,75 172,355 33 283 228,893 19 291 190,960 35 370

36 12345 YUE K  MA 21 13 17,85 10 6 8,72 14 5 13,02 6 3 5,35 7 5 5,75 12 12 9,00 70 44 59,69 167,899 36 373 222,503 22 304 187,741 36 371

37 12345 ELİF NİSA ARAN  MA 21 16 17,00 15 4 14,00 4 7 2,25 9 9 6,75 8 3 7,25 6 11 3,25 63 50 50,50 162,138 40 381 205,310 25 338 185,953 37 375

38 12345 BUSE YAŞAR  MB 15 12 12,00 11 6 9,50 2 1 1,75 1 0 1,00 12 6 10,50 11 5 9,75 52 30 44,50 207,395 24 154 156,250 41 387 180,283 38 378

39 12345 NUR Y  MA 24 16 20,00 8 10 5,50 10 6 8,50 7 3 6,25 4 5 2,75 2 4 1,00 6 15 2,25 61 59 46,25 170,610 34 370 184,540 30 361 177,363 39 379

40 12345 BUSE AŞCI  MA 12 15 8,25 5 4 4,00 9 12 6,00 9 8 7,00 8 12 5,00 12 9 9,75 4 4 3,00 5 19 0,25 64 83 43,25 190,610 30 237 167,963 37 380 172,880 40 381

41 12345 ELİF TEPE  MB 13 12 10,00 9 2 8,50 7 0 7,00 8 3 7,25 12 7 10,25 49 24 43,00 198,943 26 204 157,880 40 386 171,275 41 382

42 12345 ZEYNEP YILDIRIM  MB 10 21 4,75 6 11 3,25 4 8 2,00 1 1 0,75 9 14 5,50 10 18 5,50 0 6 -1,50 1 1 0,75 41 80 21,00 161,335 42 383 137,963 42 388 144,103 42 387
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SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA CENGİZ 12345  MA

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 15 19,25 48

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38

TYT Fen 20 9 7 7,25 36

Matematik-2 30 6 5 4,75 16 12,76 9,01 13,39

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,39 2,25 4,02

Matematik 40 7 7 5,25 13 16,15 11,26 17,41

Fizik 14 4 2 3,50 25 3,34 2,15 4,43

Kimya 13 3 3 2,25 17 2,88 1,78 3,34

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 3,12 2,04 3,07

Fen Bilimleri 40 12 9 9,75 24 9,33 5,96 10,85

Toplam: 286 76 49 63,75 22 89,47 81,06 95,75

Matematik e dCEBeDB     Dc           b    Bd     a

Cevap Anahtarı B BAACEBCDBEEACCDDBDEECADBCBDADBECBBCACADC

Fen Bilimleri  D e     E dBCED  bc  e   BB  cEe EbeE D

Cevap Anahtarı B ADAABCABCEACBCEDCBADCBABEDBBDEAEBBECBEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 3 0 1 0
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 1 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 6 1 1 17
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 1 40
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 0 33
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 2 1 1 50
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

BİTKİ BİYOLOJİSİ 4 1 1 25
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
İNSAN FİZYOLOJİSİ 5 3 2 60
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE AŞCI 12345  MA

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 12 15 8,25 21

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20

TYT Matematik 40 9 12 6,00 15

TYT Fen 20 9 8 7,00 35

Türkçe 6 1 4 0,00 0 0,78 1,73 0,83

Edebiyat 18 1 4 0,00 0 0,76 2,42 0,90

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 1,61 2,95 1,55

Coğrafya-1 6 1 3 0,25 4 0,45 0,90 0,53

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 12 5,00 13 3,60 8,00 3,82

Tarih-2 11 4 2 3,50 32 0,65 1,42 0,59

Coğrafya-2 11 1 2 0,50 5 0,67 1,19 0,52

Felsefe 6 2 2 1,50 25 0,23 0,58 0,19

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 0,16 0,49 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 0,14 0,47 0,34

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 46 12 9 9,75 21 1,87 4,15 1,87

Matematik-2 30 4 3 3,25 11 12,76 9,01 13,39

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,39 2,25 4,02

Matematik 40 4 4 3,00 8 16,15 11,26 17,41

Fizik 14 1 10 -1,50 -11 3,34 2,15 4,43

Kimya 13 1 4 0,00 0 2,88 1,78 3,34

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 3,12 2,04 3,07

Fen Bilimleri 40 5 19 0,25 1 9,33 5,96 10,85

Toplam: 286 64 83 43,25 15 89,47 81,06 95,75

Edebiyat-Sosyal-1 ebaEd b          A  a cc AD E dBC aad  A

Cevap Anahtarı B DABEEBDCBEDCABECDAADCBEBAADEEBCBCBDEBCEA

Sosyal-2 eCA  E  E a dB    b   aE  DcA CD aEc  Cc      

Cevap Anahtarı B ACADAEECEDCBEBECDBACCCCECEDBACCDBBEBBDCEDEEDEB

Matematik  A b B D       a  E        b          e 

Cevap Anahtarı B BAACEBCDBEEACCDDBDEECADBCBDADBECBBCACADC

Fen Bilimleri eb edb  bdddcCba d a   B   d   EeeEaeE  

Cevap Anahtarı B ADAABCABCEACBCEDCBADCBABEDBBDEAEBBECBEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456

100

0

20

40

60

80

TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 0 3 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 8 0 1 0
TİYATRO 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 2 0 0 0
ROMAN 3 1 1 33
ROMAN 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
Orta Çağ Medeniyetleri 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 2 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 3 1 1 33

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 2 0 100
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 2 0 1 0
KLASİK MANTIK 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 3 0 1 0
TÜREV 3 1 0 33
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 1 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 1 3 20
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 2 0 2 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAĞISTANLI D 12345  MA

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

TYT Matematik 40 29 11 26,25 66

TYT Fen 20 13 7 11,25 56

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,78 1,73 0,83

Edebiyat 18 2 1 1,75 10 0,76 2,42 0,90

Tarih-1 10 7 0 7,00 70 1,61 2,95 1,55

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,45 0,90 0,53

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 1 8,75 22 3,60 8,00 3,82

Matematik-2 30 22 6 20,50 68 12,76 9,01 13,39

Geometri 10 5 3 4,25 43 3,39 2,25 4,02

Matematik 40 27 9 24,75 62 16,15 11,26 17,41

Fizik 14 2 8 0,00 0 3,34 2,15 4,43

Kimya 13 5 4 4,00 31 2,88 1,78 3,34

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 3,12 2,04 3,07

Fen Bilimleri 40 11 18 6,50 16 9,33 5,96 10,85

Toplam: 286 132 63 116,25 41 89,47 81,06 95,75

Edebiyat-Sosyal-1          E       e    E  A EE CBCB      

Cevap Anahtarı B DABEEBDCBEDCABECDAADCBEBAADEEBCBCBDEBCEA

Matematik BAACEBecBE eCCDDBDEaCADce DADBE BddACA a

Cevap Anahtarı B BAACEBCDBEEACCDDBDEECADBCBDADBECBBCACADC

Fen Bilimleri caeAd d ad eB EDCcbb B d  B   AaeBEedEdc

Cevap Anahtarı B ADAABCABCEACBCEDCBADCBABEDBBDEAEBBECBEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 8 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0
HİKÂYE 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 2 0 0 0
ROMAN 3 1 1 33
ROMAN 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
OLASILIK 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 3 3 0 100
TÜREV 3 1 2 33
İNTEGRAL 4 2 1 50
TRİGONOMETRİ 3 3 0 100

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 6 4 1 67
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 2 40
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 2 1 1 50
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

BİTKİ BİYOLOJİSİ 4 1 0 25
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
İNSAN FİZYOLOJİSİ 5 1 4 20
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NİSA ARAN 12345  MA

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 16 17,00 43

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 4 7 2,25 6

TYT Fen 20 9 9 6,75 34

Matematik-2 30 6 3 5,25 18 12,76 9,01 13,39

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,39 2,25 4,02

Matematik 40 8 3 7,25 18 16,15 11,26 17,41

Fizik 14 2 3 1,25 9 3,34 2,15 4,43

Kimya 13 1 2 0,50 4 2,88 1,78 3,34

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 3,12 2,04 3,07

Fen Bilimleri 40 6 11 3,25 8 9,33 5,96 10,85

Toplam: 286 63 50 50,50 18 89,47 81,06 95,75

Matematik B AC  d Ba  C  a  E           EC        

Cevap Anahtarı B BAACEBCDBEEACCDDBDEECADBCBDADBECBBCACADC

Fen Bilimleri b A   b    C b    Ab      dee  ae EaB Ee

Cevap Anahtarı B ADAABCABCEACBCEDCBADCBABEDBBDEAEBBECBEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 1 0
OLASILIK 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 3 0 1 0
TÜREV 3 1 0 33
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 6 2 0 33
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 1 2 20
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

BİTKİ BİYOLOJİSİ 4 0 2 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
İNSAN FİZYOLOJİSİ 5 1 3 20
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN İNANÇ 12345  MA

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 16 15,00 38

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38

TYT Matematik 40 19 10 16,50 41

TYT Fen 20 9 9 6,75 34

Matematik-2 30 11 9 8,75 29 12,76 9,01 13,39

Geometri 10 2 4 1,00 10 3,39 2,25 4,02

Matematik 40 13 13 9,75 24 16,15 11,26 17,41

Fizik 14 5 4 4,00 29 3,34 2,15 4,43

Kimya 13 4 4 3,00 23 2,88 1,78 3,34

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 3,12 2,04 3,07

Fen Bilimleri 40 14 14 10,50 26 9,33 5,96 10,85

Toplam: 286 84 72 66,00 23 89,47 81,06 95,75

Matematik BAAeEBd cad CaDaBDd  c     A BE Bdd   aa

Cevap Anahtarı B BAACEBCDBEEACCDDBDEECADBCBDADBECBBCACADC

Fen Bilimleri bDdA  A bd  BCED cAb   B ade  AEeBEedEdc

Cevap Anahtarı B ADAABCABCEACBCEDCBADCBABEDBBDEAEBBECBEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 1 0
OLASILIK 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 3 2 1 67
TÜREV 3 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 2 0 67

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 6 2 1 33
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 2 60
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 0 33
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 1 1 50
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

BİTKİ BİYOLOJİSİ 4 1 1 25
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
İNSAN FİZYOLOJİSİ 5 2 3 40
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK 12345  MA

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 13 17,85 45

TYT Sosyal 20 10 6 8,72 44

TYT Matematik 40 14 5 13,02 33

TYT Fen 20 6 3 5,35 27

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,78 1,73 0,83

Edebiyat 18 8 9 5,75 32 0,76 2,42 0,90

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 1,61 2,95 1,55

Coğrafya-1 6 0 6 -1,50 -25 0,45 0,90 0,53

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 20 14,00 35 3,60 8,00 3,82

Tarih-2 11 7 4 6,00 55 0,65 1,42 0,59

Coğrafya-2 11 8 2 7,50 68 0,67 1,19 0,52

Felsefe 6 3 2 2,50 42 0,23 0,58 0,19

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 0,16 0,49 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 0,14 0,47 0,34

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 46 23 13 19,75 43 1,87 4,15 1,87

Toplam: 286 94 60 78,68 28 89,47 81,06 95,75

Edebiyat-Sosyal-1 acBEEcaaBEcbAccbDeA CcEBAADEcBdBCBcaebab

Cevap Anahtarı B DABEEBDCBEDCABECDAADCBEBAADEEBCBCBDEBCEA

Sosyal-2 AaADAEdeEcCBdeE DBACCCaEC Dc bCDe adBDCd      

Cevap Anahtarı B ACADAEECEDCBEBECDBACCCCECEDBACCDBBEBBDCEDEEDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 8 1 6 13
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 2 0 2 0
ROMAN 3 2 1 67
ROMAN 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
Orta Çağ Medeniyetleri 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 2 0 2 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 3 1 1 33

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 1 0 50
BİREY VE TOPLUM 1 0 1 0
MANTIĞA GİRİŞ 2 0 1 0
KLASİK MANTIK 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREMCAN CANDAN 12345  MA

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 30 23 2 22,50 75 12,76 9,01 13,39

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,39 2,25 4,02

Matematik 40 31 4 30,00 75 16,15 11,26 17,41

Fizik 14 6 1 5,75 41 3,34 2,15 4,43

Kimya 13 3 0 3,00 23 2,88 1,78 3,34

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 3,12 2,04 3,07

Fen Bilimleri 40 11 4 10,00 25 9,33 5,96 10,85

Toplam: 286 143 26 136,50 48 89,47 81,06 95,75

Matematik BAACEdCDBEEACCDaBDEECA  C  A BECBBCeCAcC

Cevap Anahtarı B BAACEBCDBEEACCDDBDEECADBCBDADBECBBCACADC

Fen Bilimleri ADAc  A     BC D       B  B    aedEC    

Cevap Anahtarı B ADAABCABCEACBCEDCBADCBABEDBBDEAEBBECBEED
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
OLASILIK 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 3 2 1 67
TÜREV 3 3 0 100
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 2 0 67

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 6 5 1 83
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 0 33
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 2 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

BİTKİ BİYOLOJİSİ 4 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
İNSAN FİZYOLOJİSİ 5 1 1 20
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER KARTAL 12345  MA

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 11 24,25 61

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 30 25 5 23,75 79 12,76 9,01 13,39

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,39 2,25 4,02

Matematik 40 33 6 31,50 79 16,15 11,26 17,41

Fizik 14 7 6 5,50 39 3,34 2,15 4,43

Kimya 13 8 4 7,00 54 2,88 1,78 3,34

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 3,12 2,04 3,07

Fen Bilimleri 40 20 17 15,75 39 9,33 5,96 10,85

Toplam: 286 143 47 131,25 46 89,47 81,06 95,75

Matematik BAACEBaDBEbACCDDBDEECADcCBbbDBECBBCeCA C

Cevap Anahtarı B BAACEBCDBEEACCDDBDEECADBCBDADBECBBCACADC

Fen Bilimleri bDdAdC BbdAeBCbDCBAb BABdcB DEcEddEedbEe

Cevap Anahtarı B ADAABCABCEACBCEDCBADCBABEDBBDEAEBBECBEED
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
OLASILIK 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 3 3 0 100
TÜREV 3 3 0 100
İNTEGRAL 4 2 2 50
TRİGONOMETRİ 3 2 1 67

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 6 5 1 83
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 2 60
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 0 2 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

BİTKİ BİYOLOJİSİ 4 2 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
İNSAN FİZYOLOJİSİ 5 1 4 20
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAVİ G 12345  MA

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 12 25,00 63

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 30 24 4 23,00 77 12,76 9,01 13,39

Geometri 10 7 3 6,25 63 3,39 2,25 4,02

Matematik 40 31 7 29,25 73 16,15 11,26 17,41

Fizik 14 6 6 4,50 32 3,34 2,15 4,43

Kimya 13 4 7 2,25 17 2,88 1,78 3,34

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 3,12 2,04 3,07

Fen Bilimleri 40 17 19 12,25 31 9,33 5,96 10,85

Toplam: 286 140 53 126,75 44 89,47 81,06 95,75

Matematik BAACEBeDBE ACCDDBeEaCADB BDbDBECBdCACAca

Cevap Anahtarı B BAACEBCDBEEACCDDBDEECADBCBDADBECBBCACADC

Fen Bilimleri b AAd AdCddeBCbDeBbb Bec eBcedAadBECBbED

Cevap Anahtarı B ADAABCABCEACBCEDCBADCBABEDBBDEAEBBECBEED
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
OLASILIK 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 3 2 1 67
TÜREV 3 1 1 33
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 3 2 1 67

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 6 5 1 83
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 2 0 2 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

BİTKİ BİYOLOJİSİ 4 1 3 25
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 5 3 2 60
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHLİKA P 12345  MA

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 13 17,85 45

TYT Sosyal 20 10 6 8,72 44

TYT Matematik 40 14 5 13,02 33

TYT Fen 20 6 3 5,35 27

Matematik-2 30 18 5 16,75 56 12,76 9,01 13,39

Geometri 10 3 6 1,50 15 3,39 2,25 4,02

Matematik 40 21 11 18,25 46 16,15 11,26 17,41

Fizik 14 8 4 7,00 50 3,34 2,15 4,43

Kimya 13 5 5 3,75 29 2,88 1,78 3,34

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 3,12 2,04 3,07

Fen Bilimleri 40 16 15 12,25 31 9,33 5,96 10,85

Toplam: 286 89 53 75,43 26 89,47 81,06 95,75

Matematik BAACEBC aEEACCDD e bCA  e  bDBECedde Ace

Cevap Anahtarı B BAACEBCDBEEACCDDBDEECADBCBDADBECBBCACADC

Fen Bilimleri bDeA CA CdAeBCEaCaAb dAd  Be  AadBcdeE  

Cevap Anahtarı B ADAABCABCEACBCEDCBADCBABEDBBDEAEBBECBEED
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
OLASILIK 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 3 1 1 33
TÜREV 3 0 2 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 2 1 67

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 6 2 3 33
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 2 60
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 0 67
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 1 1 50
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

BİTKİ BİYOLOJİSİ 4 1 1 25
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
İNSAN FİZYOLOJİSİ 5 1 3 20
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜNTEHA ASA 12345  MA

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 10 25,50 64

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69

TYT Fen 20 8 9 5,75 29

Matematik-2 30 19 3 18,25 61 12,76 9,01 13,39

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,39 2,25 4,02

Matematik 40 23 3 22,25 56 16,15 11,26 17,41

Fizik 14 3 3 2,25 16 3,34 2,15 4,43

Kimya 13 4 2 3,50 27 2,88 1,78 3,34

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 3,12 2,04 3,07

Fen Bilimleri 40 15 8 13,00 33 9,33 5,96 10,85

Toplam: 286 112 41 101,75 36 89,47 81,06 95,75

Matematik BAACEBdDdE   CDDBbEECA  C  A BECB      C

Cevap Anahtarı B BAACEBCDBEEACCDDBDEECADBCBDADBECBBCACADC

Fen Bilimleri  DAe     d  BbED BA    d  dcD dEBBEb EED

Cevap Anahtarı B ADAABCABCEACBCEDCBADCBABEDBBDEAEBBECBEED
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
OLASILIK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 3 2 1 67
TÜREV 3 3 0 100
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 2 0 67

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 6 4 0 67
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 2 40
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 0 33
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 1 0 50
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

BİTKİ BİYOLOJİSİ 4 1 2 25
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 5 3 1 60
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜZEYYEN ÇEVİK 12345  MA

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 14 19,50 49

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37

TYT Fen 20 7 5 5,75 29

Matematik-2 30 11 2 10,50 35 12,76 9,01 13,39

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,39 2,25 4,02

Matematik 40 13 4 12,00 30 16,15 11,26 17,41

Fizik 14 2 1 1,75 13 3,34 2,15 4,43

Kimya 13 3 1 2,75 21 2,88 1,78 3,34

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 3,12 2,04 3,07

Fen Bilimleri 40 9 6 7,50 19 9,33 5,96 10,85

Toplam: 286 84 37 74,75 26 89,47 81,06 95,75

Matematik eAACEBC B   CeD B E           E Bdb     

Cevap Anahtarı B BAACEBCDBEEACCDDBDEECADBCBDADBECBBCACADC

Fen Bilimleri    A     c   C     b BA   BcD AaeBE  c  

Cevap Anahtarı B ADAABCABCEACBCEDCBADCBABEDBBDEAEBBECBEED
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
OLASILIK 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 3 1 0 33
TÜREV 3 1 0 33
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 6 2 0 33
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 0 40
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 2 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

BİTKİ BİYOLOJİSİ 4 2 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
İNSAN FİZYOLOJİSİ 5 0 2 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR Y 12345  MA

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 16 20,00 50

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21

TYT Fen 20 7 3 6,25 31

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,78 1,73 0,83

Edebiyat 18 1 2 0,50 3 0,76 2,42 0,90

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,61 2,95 1,55

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,45 0,90 0,53

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 5 2,75 7 3,60 8,00 3,82

Matematik-2 30 2 4 1,00 3 12,76 9,01 13,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,39 2,25 4,02

Matematik 40 2 4 1,00 3 16,15 11,26 17,41

Fizik 14 3 6 1,50 11 3,34 2,15 4,43

Kimya 13 1 1 0,75 6 2,88 1,78 3,34

Biyoloji 13 2 8 0,00 0 3,12 2,04 3,07

Fen Bilimleri 40 6 15 2,25 6 9,33 5,96 10,85

Toplam: 286 61 59 46,25 16 89,47 81,06 95,75

Edebiyat-Sosyal-1 aABEdc           e  C d                 

Cevap Anahtarı B DABEEBDCBEDCABECDAADCBEBAADEEBCBCBDEBCEA

Matematik    d Bea    b  D                        

Cevap Anahtarı B BAACEBCDBEEACCDDBDEECADBCBDADBECBBCACADC

Fen Bilimleri ceAc  e b  eBC     D      deb eaeeEbe E 

Cevap Anahtarı B ADAABCABCEACBCEDCBADCBABEDBBDEAEBBECBEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 8 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 2 0 0 0
ROMAN 3 0 2 0
ROMAN 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
OLASILIK 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 3 1 0 33
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 2 60
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 2 1 0 50
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

BİTKİ BİYOLOJİSİ 4 0 3 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
İNSAN FİZYOLOJİSİ 5 0 3 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER MEYDE 12345  MA

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 13 17,85 45

TYT Sosyal 20 10 6 8,72 44

TYT Matematik 40 14 5 13,02 33

TYT Fen 20 6 3 5,35 27

Matematik-2 30 15 3 14,25 48 12,76 9,01 13,39

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,39 2,25 4,02

Matematik 40 17 5 15,75 39 16,15 11,26 17,41

Fizik 14 5 5 3,75 27 3,34 2,15 4,43

Kimya 13 4 5 2,75 21 2,88 1,78 3,34

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 3,12 2,04 3,07

Fen Bilimleri 40 14 16 10,00 25 9,33 5,96 10,85

Toplam: 286 83 48 70,68 25 89,47 81,06 95,75

Matematik BAACEBeDBE  CCDaB   CA       eE Bd    c 

Cevap Anahtarı B BAACEBCDBEEACCDDBDEECADBCBDADBECBBCACADC

Fen Bilimleri ee A Cb bE eBCbDCebe B d  BceEca Bc BcED

Cevap Anahtarı B ADAABCABCEACBCEDCBADCBABEDBBDEAEBBECBEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
OLASILIK 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 3 1 1 33
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 1 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 6 2 0 33
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 1 60
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 1 33
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 2 0 2 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

BİTKİ BİYOLOJİSİ 4 1 3 25
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 5 2 2 40
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÜNLÜ 12345  MA

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 16 14 12,50 31

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41

TYT Fen 20 3 2 2,50 13

Matematik-2 30 10 3 9,25 31 12,76 9,01 13,39

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,39 2,25 4,02

Matematik 40 14 4 13,00 33 16,15 11,26 17,41

Fizik 14 0 0 0,00 0 3,34 2,15 4,43

Kimya 13 1 0 1,00 8 2,88 1,78 3,34

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 3,12 2,04 3,07

Fen Bilimleri 40 1 0 1,00 3 9,33 5,96 10,85

Toplam: 286 61 29 53,75 19 89,47 81,06 95,75

Matematik BAACcBdDBE    Dc D            E BdCA    

Cevap Anahtarı B BAACEBCDBEEACCDDBDEECADBCBDADBECBBCACADC

Fen Bilimleri                   A                     

Cevap Anahtarı B ADAABCABCEACBCEDCBADCBABEDBBDEAEBBECBEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
OLASILIK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 3 1 1 33
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 6 3 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

BİTKİ BİYOLOJİSİ 4 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
İNSAN FİZYOLOJİSİ 5 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA BOZDEMİR 12345  MA

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 12 25,00 63

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 30 24 4 23,00 77 12,76 9,01 13,39

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,39 2,25 4,02

Matematik 40 32 6 30,50 76 16,15 11,26 17,41

Fizik 14 8 6 6,50 46 3,34 2,15 4,43

Kimya 13 4 8 2,00 15 2,88 1,78 3,34

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 3,12 2,04 3,07

Fen Bilimleri 40 19 20 14,00 35 9,33 5,96 10,85

Toplam: 286 140 53 126,75 44 89,47 81,06 95,75

Matematik BAACbB DBEEACCDDBDEaCADc BbADBECBBCeCAcC

Cevap Anahtarı B BAACEBCDBEEACCDDBDEECADBCBDADBECBBCACADC

Fen Bilimleri dDAecCbcCEdCBCbbeaAb cABcaBBeEAEadcbBEEc

Cevap Anahtarı B ADAABCABCEACBCEDCBADCBABEDBBDEAEBBECBEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
OLASILIK 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 3 3 0 100
TÜREV 3 1 1 33
İNTEGRAL 4 2 2 50
TRİGONOMETRİ 3 3 0 100

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 6 5 1 83
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 2 60
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 0 2 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

BİTKİ BİYOLOJİSİ 4 3 1 75
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
İNSAN FİZYOLOJİSİ 5 3 2 60
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN AKIN 12345  MA

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 14 22,50 56

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 30 7 28,25 71

TYT Fen 20 12 5 10,75 54

Matematik-2 30 21 3 20,25 68 12,76 9,01 13,39

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,39 2,25 4,02

Matematik 40 30 4 29,00 73 16,15 11,26 17,41

Fizik 14 9 2 8,50 61 3,34 2,15 4,43

Kimya 13 6 5 4,75 37 2,88 1,78 3,34

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 3,12 2,04 3,07

Fen Bilimleri 40 21 13 17,75 44 9,33 5,96 10,85

Toplam: 286 134 48 122,00 43 89,47 81,06 95,75

Matematik BAACaBbDBE ACC DBDEECA  C  bDBECBBCACAeC

Cevap Anahtarı B BAACEBCDBEEACCDDBDEECADBCBDADBECBBCACADC

Fen Bilimleri ADAA CAd E eBCbDCeAb BAd cBcD daeBECdEEb

Cevap Anahtarı B ADAABCABCEACBCEDCBADCBABEDBBDEAEBBECBEED
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
OLASILIK 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 3 3 0 100
TÜREV 3 3 0 100
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 2 1 67

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 6 6 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 0 67
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 0 2 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

BİTKİ BİYOLOJİSİ 4 1 2 25
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 5 2 3 40
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞENNUR 12345  MA

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 10 27,50 69

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44

TYT Fen 20 10 5 8,75 44

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,78 1,73 0,83

Edebiyat 18 2 2 1,50 8 0,76 2,42 0,90

Tarih-1 10 6 0 6,00 60 1,61 2,95 1,55

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 0,45 0,90 0,53

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 3 15,25 38 3,60 8,00 3,82

Matematik-2 30 5 5 3,75 13 12,76 9,01 13,39

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,39 2,25 4,02

Matematik 40 6 7 4,25 11 16,15 11,26 17,41

Fizik 14 0 4 -1,00 -7 3,34 2,15 4,43

Kimya 13 4 0 4,00 31 2,88 1,78 3,34

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 3,12 2,04 3,07

Fen Bilimleri 40 6 9 3,75 9 9,33 5,96 10,85

Toplam: 286 98 44 87,00 30 89,47 81,06 95,75

Edebiyat-Sosyal-1 DAeEEBD             C ba  D E CBCB  BC A

Cevap Anahtarı B DABEEBDCBEDCABECDAADCBEBAADEEBCBCBDEBCEA

Matematik a bCEBe      CDb           c  E dd      

Cevap Anahtarı B BAACEBCDBEEACCDDBDEECADBCBDADBECBBCACADC

Fen Bilimleri         bd e b    A  BA   B   dacdECd   

Cevap Anahtarı B ADAABCABCEACBCEDCBADCBABEDBBDEAEBBECBEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 8 1 0 13
TİYATRO 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 2 0 0 0
ROMAN 3 0 1 0
ROMAN 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 3 0 1 0
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 1 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 6 1 1 17
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

BİTKİ BİYOLOJİSİ 4 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
İNSAN FİZYOLOJİSİ 5 1 2 20
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE BİRGİN 12345  MA

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 7 30,25 76

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69

TYT Fen 20 17 2 16,50 83

Matematik-2 30 28 1 27,75 93 12,76 9,01 13,39

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,39 2,25 4,02

Matematik 40 38 1 37,75 94 16,15 11,26 17,41

Fizik 14 10 4 9,00 64 3,34 2,15 4,43

Kimya 13 10 2 9,50 73 2,88 1,78 3,34

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 3,12 2,04 3,07

Fen Bilimleri 40 29 10 26,50 66 9,33 5,96 10,85

Toplam: 286 157 33 148,75 52 89,47 81,06 95,75

Matematik BAACEdCDBE ACCDDBDEECADBCBDADBECBBCACADC

Cevap Anahtarı B BAACEBCDBEEACCDDBDEECADBCBDADBECBBCACADC

Fen Bilimleri ADAAaCbBCdAeBCEDCBAb dABEDBceEAEBBEbdEED

Cevap Anahtarı B ADAABCABCEACBCEDCBADCBABEDBBDEAEBBECBEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
OLASILIK 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 3 3 0 100
TÜREV 3 3 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 3 3 0 100

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 6 6 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 1 1 50
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

BİTKİ BİYOLOJİSİ 4 2 2 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 5 3 2 60
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE DALLI 12345  MA

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 15 19,25 48

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19

TYT Fen 20 3 3 2,25 11

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,78 1,73 0,83

Edebiyat 18 11 7 9,25 51 0,76 2,42 0,90

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 1,61 2,95 1,55

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,45 0,90 0,53

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 12 25,00 63 3,60 8,00 3,82

Tarih-2 11 8 2 7,50 68 0,65 1,42 0,59

Coğrafya-2 11 7 3 6,25 57 0,67 1,19 0,52

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,23 0,58 0,19

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,16 0,49 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,14 0,47 0,34

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 46 15 5 13,75 30 1,87 4,15 1,87

Matematik-2 30 2 8 0,00 0 12,76 9,01 13,39

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,39 2,25 4,02

Matematik 40 2 9 -0,25 -1 16,15 11,26 17,41

Toplam: 286 91 59 76,25 27 89,47 81,06 95,75

Edebiyat-Sosyal-1 bABEEeaCBEDbAaEbDbcDCaEBAADEEBCeCBDaBCbA

Cevap Anahtarı B DABEEBDCBEDCABECDAADCBEBAADEEBCBCBDEBCEA

Sosyal-2 ACADAEE EcbecaEC BACCC                        

Cevap Anahtarı B ACADAEECEDCBEBECDBACCCCECEDBACCDBBEBBDCEDEEDEB

Matematik   dd Bac       a  E     d  eb         e 

Cevap Anahtarı B BAACEBCDBEEACCDDBDEECADBCBDADBECBBCACADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 8 4 4 50
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 2 1 1 50
ROMAN 3 1 2 33
ROMAN 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
Orta Çağ Medeniyetleri 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 2 1 0 50

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 3 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 2 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 3 0 1 0
TÜREV 3 1 1 33
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 2 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ENGİN 12345  MA

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 13 23,75 59

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 30 27 2 26,50 88 12,76 9,01 13,39

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,39 2,25 4,02

Matematik 40 35 4 34,00 85 16,15 11,26 17,41

Fizik 14 9 4 8,00 57 3,34 2,15 4,43

Kimya 13 9 2 8,50 65 2,88 1,78 3,34

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 3,12 2,04 3,07

Fen Bilimleri 40 27 8 25,00 63 9,33 5,96 10,85

Toplam: 286 151 40 141,00 49 89,47 81,06 95,75

Matematik BAACEBeDdE ACCDDBDEECADBCBDADBECBBCcCAeC

Cevap Anahtarı B BAACEBCDBEEACCDDBDEECADBCBDADBECBBCACADC

Fen Bilimleri eDAAcCbBCE eBCEDeBAc BABE B cE EBBEbBEED

Cevap Anahtarı B ADAABCABCEACBCEDCBADCBABEDBBDEAEBBECBEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
OLASILIK 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 3 3 0 100
TÜREV 3 3 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 3 3 0 100

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 6 5 1 83
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 1 1 50
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

BİTKİ BİYOLOJİSİ 4 1 1 25
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 5 4 1 80
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUNE TÜRKMEN 12345  MA

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 13 17,85 45

TYT Sosyal 20 10 6 8,72 44

TYT Matematik 40 14 5 13,02 33

TYT Fen 20 6 3 5,35 27

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,78 1,73 0,83

Edebiyat 18 1 0 1,00 6 0,76 2,42 0,90

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 1,61 2,95 1,55

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 0,45 0,90 0,53

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 1 9,75 24 3,60 8,00 3,82

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,65 1,42 0,59

Coğrafya-2 11 4 3 3,25 30 0,67 1,19 0,52

Felsefe 6 2 0 2,00 33 0,23 0,58 0,19

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,16 0,49 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,14 0,47 0,34

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 46 6 3 5,25 11 1,87 4,15 1,87

Matematik-2 30 1 2 0,50 2 12,76 9,01 13,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,39 2,25 4,02

Matematik 40 1 2 0,50 1 16,15 11,26 17,41

Fizik 14 2 3 1,25 9 3,34 2,15 4,43

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,88 1,78 3,34

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 3,12 2,04 3,07

Fen Bilimleri 40 2 5 0,75 2 9,33 5,96 10,85

Toplam: 286 71 38 61,18 21 89,47 81,06 95,75

Edebiyat-Sosyal-1 eABEEB              C           C D BC  

Cevap Anahtarı B DABEEBDCBEDCABECDAADCBEBAADEEBCBCBDEBCEA

Sosyal-2            BEaEe  dC   EC                     

Cevap Anahtarı B ACADAEECEDCBEBECDBACCCCECEDBACCDBBEBBDCEDEEDEB

Matematik   dC                       b            

Cevap Anahtarı B BAACEBCDBEEACCDDBDEECADBCBDADBECBBCACADC

Fen Bilimleri b Ac        aC             c        d   

Cevap Anahtarı B ADAABCABCEACBCEDCBADCBABEDBBDEAEBBECBEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 8 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 2 0 0 0
ROMAN 3 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
Orta Çağ Medeniyetleri 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 2 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 3 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 2 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 3 0 0 0
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 1 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 3 40
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 2 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAVAŞ H 12345  MA

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 13 17,85 45

TYT Sosyal 20 10 6 8,72 44

TYT Matematik 40 14 5 13,02 33

TYT Fen 20 6 3 5,35 27

Türkçe 6 3 1 2,75 46 0,78 1,73 0,83

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,76 2,42 0,90

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 1,61 2,95 1,55

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,45 0,90 0,53

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 4 13,00 33 3,60 8,00 3,82

Matematik-2 30 20 5 18,75 63 12,76 9,01 13,39

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,39 2,25 4,02

Matematik 40 29 6 27,50 69 16,15 11,26 17,41

Fizik 14 6 2 5,50 39 3,34 2,15 4,43

Kimya 13 8 4 7,00 54 2,88 1,78 3,34

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 3,12 2,04 3,07

Fen Bilimleri 40 21 11 18,25 46 9,33 5,96 10,85

Toplam: 286 116 48 103,68 36 89,47 81,06 95,75

Edebiyat-Sosyal-1  eBEE                    AD bBCBCBDaBCcA

Cevap Anahtarı B DABEEBDCBEDCABECDAADCBEBAADEEBCBCBDEBCEA

Matematik BAACEdeDBE ACCDbBDEa AD C  cDBECBBCACAeC

Cevap Anahtarı B BAACEBCDBEEACCDDBDEECADBCBDADBECBBCACADC

Fen Bilimleri AbAAd A     BCEDCaAb BAdEaBcD AaeBEeBbED

Cevap Anahtarı B ADAABCABCEACBCEDCBADCBABEDBBDEAEBBECBEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 1 1 25

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 8 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 2 0 0 0
ROMAN 3 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
OLASILIK 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 0 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 3 2 1 67
TÜREV 3 2 1 67
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 3 2 1 67

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 6 6 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 1 1 50
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

BİTKİ BİYOLOJİSİ 4 2 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 5 2 3 40
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUE K 12345  MA

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 13 17,85 45

TYT Sosyal 20 10 6 8,72 44

TYT Matematik 40 14 5 13,02 33

TYT Fen 20 6 3 5,35 27

Matematik-2 30 7 3 6,25 21 12,76 9,01 13,39

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 3,39 2,25 4,02

Matematik 40 7 5 5,75 14 16,15 11,26 17,41

Fizik 14 6 4 5,00 36 3,34 2,15 4,43

Kimya 13 2 3 1,25 10 2,88 1,78 3,34

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 3,12 2,04 3,07

Fen Bilimleri 40 12 12 9,00 23 9,33 5,96 10,85

Toplam: 286 71 44 59,68 21 89,47 81,06 95,75

Matematik BAAC B b   c  D    E    b        d    a 

Cevap Anahtarı B BAACEBCDBEEACCDDBDEECADBCBDADBECBBCACADC

Fen Bilimleri AeAA   eCd eBCb   Ac B    deD b adE B cD

Cevap Anahtarı B ADAABCABCEACBCEDCBADCBABEDBBDEAEBBECBEED
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 3 0 0 0
TÜREV 3 1 1 33
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 0 2 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

BİTKİ BİYOLOJİSİ 4 1 2 25
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
İNSAN FİZYOLOJİSİ 5 2 0 40
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE METE 12345  MA

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 11 24,25 61

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31

TYT Fen 20 14 4 13,00 65

Matematik-2 30 13 3 12,25 41 12,76 9,01 13,39

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,39 2,25 4,02

Matematik 40 14 3 13,25 33 16,15 11,26 17,41

Fizik 14 2 4 1,00 7 3,34 2,15 4,43

Kimya 13 3 4 2,00 15 2,88 1,78 3,34

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 3,12 2,04 3,07

Fen Bilimleri 40 12 10 9,50 24 9,33 5,96 10,85

Toplam: 286 91 41 80,75 28 89,47 81,06 95,75

Matematik BAACEBd B  ACCDa  E        b B  B       

Cevap Anahtarı B BAACEBCDBEEACCDDBDEECADBCBDADBECBBCACADC

Fen Bilimleri e dA       eBbb ecA e  B  B    EBBECBEbb

Cevap Anahtarı B ADAABCABCEACBCEDCBADCBABEDBBDEAEBBECBEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
OLASILIK 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 3 0 1 0
TÜREV 3 1 0 33
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 1 33

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 6 1 0 17
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 3 40
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 2 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

BİTKİ BİYOLOJİSİ 4 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
İNSAN FİZYOLOJİSİ 5 4 1 80
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SOLMAZ 12345  MA

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 12 24,00 60

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 23 10 20,50 51

TYT Fen 20 10 8 8,00 40

Matematik-2 30 12 4 11,00 37 12,76 9,01 13,39

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,39 2,25 4,02

Matematik 40 16 5 14,75 37 16,15 11,26 17,41

Fizik 14 5 5 3,75 27 3,34 2,15 4,43

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 2,88 1,78 3,34

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 3,12 2,04 3,07

Fen Bilimleri 40 7 13 3,75 9 9,33 5,96 10,85

Toplam: 286 97 53 83,75 29 89,47 81,06 95,75

Matematik BAACbBacB   CCDaB E        A  E Bd   AD 

Cevap Anahtarı B BAACEBCDBEEACCDDBDEECADBCBDADBECBBCACADC

Fen Bilimleri bDAe  A edAeB  b   b      de  AbddEa    

Cevap Anahtarı B ADAABCABCEACBCEDCBADCBABEDBBDEAEBBECBEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
OLASILIK 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 3 1 1 33
TÜREV 3 1 0 33
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 0 33

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 6 2 0 33
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 2 40
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 0 33
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 2 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

BİTKİ BİYOLOJİSİ 4 1 1 25
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
İNSAN FİZYOLOJİSİ 5 0 2 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AFRA BENLİ 12345  MB

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 11 26,25 66

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45

TYT Fen 20 4 1 3,75 19

Türkçe 6 6 0 6,00 100 3,28 1,73 0,83

Edebiyat 18 9 5 7,75 43 5,11 2,42 0,90

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 5,12 2,95 1,55

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,64 0,90 0,53

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 9 23,75 59 15,16 8,00 3,82

Matematik-2 30 10 2 9,50 32 2,92 9,01 13,39

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,39 2,25 4,02

Matematik 40 10 3 9,25 23 3,31 11,26 17,41

Toplam: 286 103 33 94,75 33 67,40 81,06 95,75

Edebiyat-Sosyal-1 DABEEBDCBED  cEd bA bBEeAADEEa BaBDaBCEb

Cevap Anahtarı B DABEEBDCBEDCABECDAADCBEBAADEEBCBCBDEBCEA

Matematik BA C B  a   C  DBDEa       A    d       

Cevap Anahtarı B BAACEBCDBEEACCDDBDEECADBCBDADBECBBCACADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 8 4 1 50
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 2 1 1 50
ROMAN 3 2 1 67
ROMAN 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
OLASILIK 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 3 3 0 100
TÜREV 3 1 1 33
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 0 33

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE YAŞAR 12345  MB

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 15 12 12,00 30

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 2 3 1,25 21 3,28 1,73 0,83

Edebiyat 18 4 2 3,50 19 5,11 2,42 0,90

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 5,12 2,95 1,55

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 1,64 0,90 0,53

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 6 10,50 26 15,16 8,00 3,82

Tarih-2 11 2 1 1,75 16 2,67 1,42 0,59

Coğrafya-2 11 5 1 4,75 43 2,03 1,19 0,52

Felsefe 6 3 0 3,00 50 1,16 0,58 0,19

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 1,03 0,49 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 3 0,25 4 1,00 0,47 0,34

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 -0,02 -0,01 0,00

Sosyal-2 46 11 5 9,75 21 7,88 4,15 1,87

Toplam: 286 52 30 44,50 16 67,40 81,06 95,75

Edebiyat-Sosyal-1 aAdaE D d      C e  C E   DEE  BeB   C  

Cevap Anahtarı B DABEEBDCBEDCABECDAADCBEBAADEEBCBCBDEBCEA

Sosyal-2   A  b  E   EBEC c  C CEC         a ebC       

Cevap Anahtarı B ACADAEECEDCBEBECDBACCCCECEDBACCDBBEBBDCEDEEDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 8 2 0 25
TİYATRO 1 0 1 0
HİKÂYE 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 2 0 0 0
ROMAN 3 1 1 33
ROMAN 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
Orta Çağ Medeniyetleri 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 2 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 3 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 2 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 0 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECENAZ 12345  MB

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 17 15,75 39

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 3 3 2,25 38 3,28 1,73 0,83

Edebiyat 18 8 9 5,75 32 5,11 2,42 0,90

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 5,12 2,95 1,55

Coğrafya-1 6 0 6 -1,50 -25 1,64 0,90 0,53

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 20 13,00 33 15,16 8,00 3,82

Tarih-2 11 7 4 6,00 55 2,67 1,42 0,59

Coğrafya-2 11 7 3 6,25 57 2,03 1,19 0,52

Felsefe 6 3 1 2,75 46 1,16 0,58 0,19

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 1,03 0,49 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 1,00 0,47 0,34

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 -0,02 -0,01 0,00

Sosyal-2 46 22 11 19,25 42 7,88 4,15 1,87

Toplam: 286 79 61 63,75 22 67,40 81,06 95,75

Edebiyat-Sosyal-1 acBEEdaaBEcbAccbDeA CcEBAAD cBdBCBcaebab

Cevap Anahtarı B DABEEBDCBEDCABECDAADCBEBAADEEBCBCBDEBCEA

Sosyal-2 AaADAEdeEcCBdeE eBACCC EC Dc  CD  adBDCd      

Cevap Anahtarı B ACADAEECEDCBEBECDBACCCCECEDBACCDBBEBBDCEDEEDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 8 1 6 13
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 2 0 2 0
ROMAN 3 2 1 67
ROMAN 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
Orta Çağ Medeniyetleri 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 2 0 2 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 3 1 1 33

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 1 0 50
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 2 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TEPE 12345  MB

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 13 12 10,00 25

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43

TYT Matematik 40 7 0 7,00 18

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 1 3,75 63 3,28 1,73 0,83

Edebiyat 18 0 1 -0,25 -1 5,11 2,42 0,90

Tarih-1 10 2 0 2,00 20 5,12 2,95 1,55

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 1,64 0,90 0,53

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 3 7,25 18 15,16 8,00 3,82

Tarih-2 11 4 0 4,00 36 2,67 1,42 0,59

Coğrafya-2 11 2 4 1,00 9 2,03 1,19 0,52

Felsefe 6 2 1 1,75 29 1,16 0,58 0,19

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 1,03 0,49 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 1,00 0,47 0,34

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 -0,02 -0,01 0,00

Sosyal-2 46 12 7 10,25 22 7,88 4,15 1,87

Toplam: 286 49 24 43,00 15 67,40 81,06 95,75

Edebiyat-Sosyal-1 DAaEE   a                   E   C D cC  

Cevap Anahtarı B DABEEBDCBEDCABECDAADCBEBAADEEBCBCBDEBCEA

Sosyal-2  C   E  E C dd d  dC C Ed D  a D B d  CE      

Cevap Anahtarı B ACADAEECEDCBEBECDBACCCCECEDBACCDBBEBBDCEDEEDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 8 0 0 0
TİYATRO 1 0 1 0
HİKÂYE 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 2 0 0 0
ROMAN 3 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
Orta Çağ Medeniyetleri 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 2 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 3 1 0 33

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 1 0
MANTIĞA GİRİŞ 2 1 0 50
KLASİK MANTIK 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YÜKSEK 12345  MB

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 14 21,50 54

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 6 0 6,00 100 3,28 1,73 0,83

Edebiyat 18 8 5 6,75 38 5,11 2,42 0,90

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 5,12 2,95 1,55

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,64 0,90 0,53

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 11 21,25 53 15,16 8,00 3,82

Tarih-2 11 7 3 6,25 57 2,67 1,42 0,59

Coğrafya-2 11 6 5 4,75 43 2,03 1,19 0,52

Felsefe 6 3 3 2,25 38 1,16 0,58 0,19

Felsefe Grubu 6 5 1 4,75 79 1,03 0,49 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 1,00 17 1,00 0,47 0,34

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 -0,02 -0,01 0,00

Sosyal-2 46 23 16 19,00 41 7,88 4,15 1,87

Matematik-2 30 2 1 1,75 6 2,92 9,01 13,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,39 2,25 4,02

Matematik 40 2 1 1,75 4 3,31 11,26 17,41

Toplam: 286 99 52 86,00 30 67,40 81,06 95,75

Edebiyat-Sosyal-1 DABEEBbCBabC  E  b DCBdBdADaEdeBCBDadCEA

Cevap Anahtarı B DABEEBDCBEDCABECDAADCBEBAADEEBCBCBDEBCEA

Sosyal-2 ACAcAbE EaCedBEdeBdCCCCEbaDcACCDBdEdaaCc      

Cevap Anahtarı B ACADAEECEDCBEBECDBACCCCECEDBACCDBBEBBDCEDEEDEB

Matematik   AC d                                  

Cevap Anahtarı B BAACEBCDBEEACCDDBDEECADBCBDADBECBBCACADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 8 5 1 63
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 2 0 1 0
ROMAN 3 0 2 0
ROMAN 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
Orta Çağ Medeniyetleri 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 2 1 0 50

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 3 1 2 33

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 2 0 100
BİREY VE TOPLUM 1 1 0 100
MANTIĞA GİRİŞ 2 1 1 50
KLASİK MANTIK 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 3 0 0 0
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR AYVA 12345  MB

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 13 23,75 59

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 12 7 10,25 26

TYT Fen 20 3 4 2,00 10

Türkçe 6 3 3 2,25 38 3,28 1,73 0,83

Edebiyat 18 6 3 5,25 29 5,11 2,42 0,90

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 5,12 2,95 1,55

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,64 0,90 0,53

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 10 18,50 46 15,16 8,00 3,82

Tarih-2 11 9 2 8,50 77 2,67 1,42 0,59

Coğrafya-2 11 5 6 3,50 32 2,03 1,19 0,52

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,16 0,58 0,19

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 1,03 0,49 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,00 0,47 0,34

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 -0,02 -0,01 0,00

Sosyal-2 46 14 8 12,00 26 7,88 4,15 1,87

Matematik-2 30 1 2 0,50 2 2,92 9,01 13,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,39 2,25 4,02

Matematik 40 1 2 0,50 1 3,31 11,26 17,41

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 0,22 2,15 4,43

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 0,00 1,78 3,34

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 0,28 2,04 3,07

Fen Bilimleri 40 0 5 -1,25 -3 0,50 5,96 10,85

Toplam: 286 93 54 79,50 28 67,40 81,06 95,75

Edebiyat-Sosyal-1 DbBEceDCBE    E  bb b E AADEEBCBCBbaaCdA

Cevap Anahtarı B DABEEBDCBEDCABECDAADCBEBAADEEBCBCBDEBCEA

Sosyal-2 ACAbAEECEeCBddECcddCCe                        

Cevap Anahtarı B ACADAEECEDCBEBECDBACCCCECEDBACCDBBEBBDCEDEEDEB

Matematik B              a        d               

Cevap Anahtarı B BAACEBCDBEEACCDDBDEECADBCBDADBECBBCACADC

Fen Bilimleri    b       d         e             ee   

Cevap Anahtarı B ADAABCABCEACBCEDCBADCBABEDBBDEAEBBECBEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 8 3 0 38
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 2 0 0 0
ROMAN 3 1 2 33
ROMAN 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
Orta Çağ Medeniyetleri 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 2 2 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 3 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 2 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 3 0 1 0
TÜREV 3 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 2 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRA 12345  MB

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 14 21,50 54

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 6 0 6,00 100 3,28 1,73 0,83

Edebiyat 18 9 5 7,75 43 5,11 2,42 0,90

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,12 2,95 1,55

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,64 0,90 0,53

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 9 24,75 62 15,16 8,00 3,82

Matematik-2 30 7 4 6,00 20 2,92 9,01 13,39

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,39 2,25 4,02

Matematik 40 8 6 6,50 16 3,31 11,26 17,41

Toplam: 286 99 39 89,25 31 67,40 81,06 95,75

Edebiyat-Sosyal-1 DABEEBDbBED   EbDbd CaEBdADcEBCeCBDEdCEA

Cevap Anahtarı B DABEEBDCBEDCABECDAADCBEBAADEEBCBCBDEBCEA

Matematik eAcCEBC d    CD            c    Bdb     

Cevap Anahtarı B BAACEBCDBEEACCDDBDEECADBCBDADBECBBCACADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 8 2 3 25
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 2 1 0 50
ROMAN 3 1 2 33
ROMAN 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 3 0 0 0
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 1 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 6 1 0 17
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMET YAŞAR 12345  MB

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 13 17,85 45

TYT Sosyal 20 10 6 8,72 44

TYT Matematik 40 14 5 13,02 33

TYT Fen 20 6 3 5,35 27

Matematik-2 30 8 3 7,25 24 2,92 9,01 13,39

Geometri 10 2 2 1,50 15 0,39 2,25 4,02

Matematik 40 10 5 8,75 22 3,31 11,26 17,41

Fizik 14 6 8 4,00 29 0,22 2,15 4,43

Kimya 13 2 7 0,25 2 0,00 1,78 3,34

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 0,28 2,04 3,07

Fen Bilimleri 40 14 22 8,50 21 0,50 5,96 10,85

Toplam: 286 76 54 62,18 22 67,40 81,06 95,75

Matematik BAAaa C      CD      Aa    A  E Ba    a 

Cevap Anahtarı B BAACEBCDBEEACCDDBDEECADBCBDADBECBBCACADC

Fen Bilimleri eDAAdaecbEcaBCEe  bb ded bBcDdAEeeEbecED

Cevap Anahtarı B ADAABCABCEACBCEDCBADCBABEDBBDEAEBBECBEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 3 0 0 0
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 3 1 0 33

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 6 2 0 33
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 2 1 1 50
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 2 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

BİTKİ BİYOLOJİSİ 4 2 2 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
İNSAN FİZYOLOJİSİ 5 2 3 40
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA KAMER 12345  MB

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 13 19,75 49

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57

TYT Fen 20 3 2 2,50 13

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,28 1,73 0,83

Edebiyat 18 6 4 5,00 28 5,11 2,42 0,90

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 5,12 2,95 1,55

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 1,64 0,90 0,53

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 9 17,75 44 15,16 8,00 3,82

Matematik-2 30 17 3 16,25 54 2,92 9,01 13,39

Geometri 10 5 1 4,75 48 0,39 2,25 4,02

Matematik 40 22 4 21,00 53 3,31 11,26 17,41

Toplam: 286 106 32 98,00 34 67,40 81,06 95,75

Edebiyat-Sosyal-1 DABdEeD cEe   d  eA C EBdADcEB BCB aBC A

Cevap Anahtarı B DABEEBDCBEDCABECDAADCBEBAADEEBCBCBDEBCEA

Matematik BAACEBeDB  AC DDBbE  AD    c BE BBC  b C

Cevap Anahtarı B BAACEBCDBEEACCDDBDEECADBCBDADBECBBCACADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 8 1 1 13
TİYATRO 1 0 1 0
HİKÂYE 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 2 0 1 0
ROMAN 3 2 1 67
ROMAN 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
OLASILIK 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 0 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 3 2 1 67
TÜREV 3 1 0 33
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 3 1 1 33

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 6 3 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA ÇETİN 12345  MB

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 13 19,75 49

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,28 1,73 0,83

Edebiyat 18 1 1 0,75 4 5,11 2,42 0,90

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 5,12 2,95 1,55

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 1,64 0,90 0,53

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 5 9,75 24 15,16 8,00 3,82

Tarih-2 11 3 3 2,25 20 2,67 1,42 0,59

Coğrafya-2 11 1 4 0,00 0 2,03 1,19 0,52

Felsefe 6 4 1 3,75 63 1,16 0,58 0,19

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 1,03 0,49 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 0,75 13 1,00 0,47 0,34

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 -0,02 -0,01 0,00

Sosyal-2 46 11 10 8,50 18 7,88 4,15 1,87

Matematik-2 30 2 0 2,00 7 2,92 9,01 13,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,39 2,25 4,02

Matematik 40 2 0 2,00 5 3,31 11,26 17,41

Toplam: 286 63 32 55,00 19 67,40 81,06 95,75

Edebiyat-Sosyal-1 aABEEB           e   B    D c  BC  EBdb 

Cevap Anahtarı B DABEEBDCBEDCABECDAADCBEBAADEEBCBCBDEBCEA

Sosyal-2     Ab eEcCed  a a  C aEC DBA  Da  c   E      

Cevap Anahtarı B ACADAEECEDCBEBECDBACCCCECEDBACCDBBEBBDCEDEEDEB

Matematik    C   D                                

Cevap Anahtarı B BAACEBCDBEEACCDDBDEECADBCBDADBECBBCACADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 8 1 0 13
TİYATRO 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 2 0 0 0
ROMAN 3 0 1 0
ROMAN 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
Orta Çağ Medeniyetleri 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 2 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 3 2 0 67

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 1 0 50
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 2 0 1 0
KLASİK MANTIK 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 0 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 3 0 0 0
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA GÜLSEREN 12345  MB

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 13 17,85 45

TYT Sosyal 20 10 6 8,72 44

TYT Matematik 40 14 5 13,02 33

TYT Fen 20 6 3 5,35 27

Türkçe 6 3 2 2,50 42 3,28 1,73 0,83

Edebiyat 18 7 4 6,00 33 5,11 2,42 0,90

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 5,12 2,95 1,55

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 1,64 0,90 0,53

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 9 12,75 32 15,16 8,00 3,82

Tarih-2 11 2 1 1,75 16 2,67 1,42 0,59

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 2,03 1,19 0,52

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,16 0,58 0,19

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 1,03 0,49 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 0,50 8 1,00 0,47 0,34

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 -0,02 -0,01 0,00

Sosyal-2 46 3 3 2,25 5 7,88 4,15 1,87

Toplam: 286 70 39 59,93 21 67,40 81,06 95,75

Edebiyat-Sosyal-1 eABEd   BE C  dC eADC ba AD d e CB aB   

Cevap Anahtarı B DABEEBDCBEDCABECDAADCBEBAADEEBCBCBDEBCEA

Sosyal-2 d    E  E                            bCc      

Cevap Anahtarı B ACADAEECEDCBEBECDBACCCCECEDBACCDBBEBBDCEDEEDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 1 2 25

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 8 3 1 38
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 2 0 0 0
ROMAN 3 1 2 33
ROMAN 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
Orta Çağ Medeniyetleri 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 2 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 3 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 2 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞERİFE DEMİREL 12345  MB

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 13 17,85 45

TYT Sosyal 20 10 6 8,72 44

TYT Matematik 40 14 5 13,02 33

TYT Fen 20 6 3 5,35 27

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,28 1,73 0,83

Edebiyat 18 11 5 9,75 54 5,11 2,42 0,90

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 5,12 2,95 1,55

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,64 0,90 0,53

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 8 28,00 70 15,16 8,00 3,82

Tarih-2 11 6 3 5,25 48 2,67 1,42 0,59

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 2,03 1,19 0,52

Felsefe 6 4 1 3,75 63 1,16 0,58 0,19

Felsefe Grubu 6 5 1 4,75 79 1,03 0,49 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 1,00 0,47 0,34

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 -0,02 -0,01 0,00

Sosyal-2 46 27 8 25,00 54 7,88 4,15 1,87

Toplam: 286 109 43 97,93 34 67,40 81,06 95,75

Edebiyat-Sosyal-1 aABEEBDaBEDb BECDeA CdEaAADEEBCBCBcEdCEA

Cevap Anahtarı B DABEEBDCBEDCABECDAADCBEBAADEEBCBCBDEBCEA

Sosyal-2 eCA AEE EcbBdBECDBdCCC ECbDBACCDBaE B Cc      

Cevap Anahtarı B ACADAEECEDCBEBECDBACCCCECEDBACCDBBEBBDCEDEEDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 8 3 3 38
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 2 2 0 100
ROMAN 3 2 1 67
ROMAN 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
Orta Çağ Medeniyetleri 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 2 1 0 50

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 3 2 1 67

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 2 0 100
BİREY VE TOPLUM 1 1 0 100
MANTIĞA GİRİŞ 2 1 1 50
KLASİK MANTIK 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA SEVİMLİ 12345  MB

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 13 15,75 39

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Türkçe 6 1 4 0,00 0 3,28 1,73 0,83

Edebiyat 18 11 4 10,00 56 5,11 2,42 0,90

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 5,12 2,95 1,55

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 1,64 0,90 0,53

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 14 15,50 39 15,16 8,00 3,82

Tarih-2 11 5 0 5,00 45 2,67 1,42 0,59

Coğrafya-2 11 4 5 2,75 25 2,03 1,19 0,52

Felsefe 6 2 3 1,25 21 1,16 0,58 0,19

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 1,03 0,49 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 1,00 0,47 0,34

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 -0,02 -0,01 0,00

Sosyal-2 46 17 10 14,50 32 7,88 4,15 1,87

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 2,92 9,01 13,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,39 2,25 4,02

Matematik 40 1 0 1,00 3 3,31 11,26 17,41

Toplam: 286 68 49 55,75 19 67,40 81,06 95,75

Edebiyat-Sosyal-1  baaEeDdBEDC BEC de CdEBA DdEa BCB aeCbb

Cevap Anahtarı B DABEEBDCBEDCABECDAADCBEBAADEEBCBCBDEBCEA

Sosyal-2  CA  E  E CBdBEea dCe  dbEDceCCD a B  CE      

Cevap Anahtarı B ACADAEECEDCBEBECDBACCCCECEDBACCDBBEBBDCEDEEDEB

Matematik      B                                  

Cevap Anahtarı B BAACEBCDBEEACCDDBDEECADBCBDADBECBBCACADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 1 2 25

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 8 4 2 50
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 2 2 0 100
ROMAN 3 1 2 33
ROMAN 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
Orta Çağ Medeniyetleri 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 2 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 3 2 1 67

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 1 1 50
BİREY VE TOPLUM 1 1 0 100
MANTIĞA GİRİŞ 2 0 1 0
KLASİK MANTIK 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 3 0 0 0
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN FIRAT 12345  MB

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 13 17,85 45

TYT Sosyal 20 10 6 8,72 44

TYT Matematik 40 14 5 13,02 33

TYT Fen 20 6 3 5,35 27

Türkçe 6 4 1 3,75 63 3,28 1,73 0,83

Edebiyat 18 3 5 1,75 10 5,11 2,42 0,90

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 5,12 2,95 1,55

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 1,64 0,90 0,53

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 15 9,25 23 15,16 8,00 3,82

Matematik-2 30 1 8 -1,00 -3 2,92 9,01 13,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,39 2,25 4,02

Matematik 40 1 8 -1,00 -3 3,31 11,26 17,41

Toplam: 286 66 50 53,18 19 67,40 81,06 95,75

Edebiyat-Sosyal-1 DA EEa  cae    Cbe    EBdADaEaCcaBbaad A

Cevap Anahtarı B DABEEBDCBEDCABECDAADCBEBAADEEBCBCBDEBCEA

Matematik a b  B c     b  a      eac              

Cevap Anahtarı B BAACEBCDBEEACCDDBDEECADBCBDADBECBBCACADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 8 1 0 13
TİYATRO 1 0 1 0
HİKÂYE 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 2 0 1 0
ROMAN 3 1 1 33
ROMAN 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 3 0 1 0
TÜREV 3 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 2 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YILDIZ 12345  MB

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 13 17,85 45

TYT Sosyal 20 10 6 8,72 44

TYT Matematik 40 14 5 13,02 33

TYT Fen 20 6 3 5,35 27

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,28 1,73 0,83

Edebiyat 18 12 6 10,50 58 5,11 2,42 0,90

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,12 2,95 1,55

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,64 0,90 0,53

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 12 25,00 63 15,16 8,00 3,82

Matematik-2 30 6 5 4,75 16 2,92 9,01 13,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,39 2,25 4,02

Matematik 40 6 5 4,75 12 3,31 11,26 17,41

Toplam: 286 86 44 74,68 26 67,40 81,06 95,75

Edebiyat-Sosyal-1 DABEEeDeBEDaAcdCDAADCdEaeADbEdCBCBDaBCdA

Cevap Anahtarı B DABEEBDCBEDCABECDAADCBEBAADEEBCBCBDEBCEA

Matematik BAACdB    d C  a        a  b            

Cevap Anahtarı B BAACEBCDBEEACCDDBDEECADBCBDADBECBBCACADC
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100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 8 4 4 50
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 2 1 1 50
ROMAN 3 3 0 100
ROMAN 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
OLASILIK 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 3 0 1 0
TÜREV 3 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 1 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK AYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YILDIRIM 12345  MB

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 10 21 4,75 12

TYT Sosyal 20 6 11 3,25 16

TYT Matematik 40 4 8 2,00 5

TYT Fen 20 1 1 0,75 4

Türkçe 6 2 4 1,00 17 3,28 1,73 0,83

Edebiyat 18 2 2 1,50 8 5,11 2,42 0,90

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 5,12 2,95 1,55

Coğrafya-1 6 1 3 0,25 4 1,64 0,90 0,53

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 14 5,50 14 15,16 8,00 3,82

Tarih-2 11 3 4 2,00 18 2,67 1,42 0,59

Coğrafya-2 11 2 4 1,00 9 2,03 1,19 0,52

Felsefe 6 1 4 0,00 0 1,16 0,58 0,19

Felsefe Grubu 6 0 4 -1,00 -17 1,03 0,49 0,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 1,00 0,47 0,34

Felsefe (Seçmeli) 6 0 1 -0,25 -4 -0,02 -0,01 0,00

Sosyal-2 46 10 18 5,50 12 7,88 4,15 1,87

Matematik-2 30 0 5 -1,25 -4 2,92 9,01 13,39

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,39 2,25 4,02

Matematik 40 0 6 -1,50 -4 3,31 11,26 17,41

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,22 2,15 4,43

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 1,78 3,34

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 0,28 2,04 3,07

Fen Bilimleri 40 1 1 0,75 2 0,50 5,96 10,85

Toplam: 286 41 80 21,00 7 67,40 81,06 95,75

Edebiyat-Sosyal-1 abdEEaD         D e   b dAccEa eCBe Be c

Cevap Anahtarı B DABEEBDCBEDCABECDAADCBEBAADEEBCBCBDEBCEA

Sosyal-2 ACbce   E a Ee d a e C aacDced c dEB DCda     

Cevap Anahtarı B ACADAEECEDCBEBECDBACCCCECEDBACCDBBEBBDCEDEEDEB

Matematik ccee c                           c      

Cevap Anahtarı B BAACEBCDBEEACCDDBDEECADBCBDADBECBBCACADC

Fen Bilimleri                                     a E 

Cevap Anahtarı B ADAABCABCEACBCEDCBADCBABEDBBDEAEBBECBEED
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 8 1 0 13
TİYATRO 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 2 0 0 0
ROMAN 3 0 2 0
ROMAN 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
Orta Çağ Medeniyetleri 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 2 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 3 1 2 33

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 0 1 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 1 0
MANTIĞA GİRİŞ 2 0 1 0
KLASİK MANTIK 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 3 0 0 0
TÜREV 3 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0

Geometri S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 2 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
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