
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2 73 73 73 2493

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,8 12,3 18,69 10,4 5,9 8,94 15,3 5,2 14,05 7,0 3,8 6,01 54,5 27,2 47,69 283,130

Okul Ortalaması 21,1 12,8 17,85 10,2 5,7 8,72 14,3 5,0 13,01 6,2 3,2 5,35 51,6 26,7 44,93 275,470

KATILIMLAR

1 12345 KEREMCAN CANDAN  MA 32 8 30,00 18 2 17,50 36 4 35,00 15 4 14,00 101 18 96,50 430,057 1 1 1 1 20

2 12345 YAVAŞ  MA 31 9 28,75 15 4 14,00 35 4 34,00 18 2 17,50 99 19 94,25 424,236 2 2 2 2 33

3 12345 MAVİ  MA 28 12 25,00 13 7 11,25 35 5 33,75 16 3 15,25 92 27 85,25 397,439 3 3 3 3 147

4 12345 SUDE BİRGİN  MA 32 7 30,25 12 8 10,00 29 5 27,75 17 2 16,50 90 22 84,50 395,420 4 4 4 4 165

5 12345 KEVSER KARTAL  MA 27 11 24,25 16 3 15,25 33 5 31,75 14 5 12,75 90 24 84,00 393,283 5 5 5 5 180

6 12345 RABİA BOZDEMİR  MA 28 12 25,00 12 8 10,00 35 2 34,50 14 5 12,75 89 27 82,25 388,092 6 6 6 6 222

7 12345 SÜMEYYE ENGIN  MA 27 13 23,75 16 4 15,00 31 6 29,50 15 5 13,75 89 28 82,00 387,661 7 7 7 7 226

8 12345 ZEYNEP YILMAZ  MA 25 14 21,50 14 6 12,50 30 3 29,25 16 4 15,00 85 27 78,25 376,979 8 8 8 8 310

9 12345 F CEYDA  MA 27 11 24,25 15 5 13,75 29 8 27,00 14 6 12,50 85 30 77,50 374,195 9 9 9 9 340

10 12345 MEHLİKA  MA 30 9 27,75 12 8 10,00 28 5 26,75 14 6 12,50 84 28 77,00 372,630 10 10 10 10 358

11 12345 DAĞISTANLI   31 9 28,75 12 8 10,00 29 11 26,25 13 7 11,25 85 35 76,25 370,141 1 11 11 11 379

12 12345 REYYAN AKIN  MA 26 14 22,50 15 5 13,75 30 7 28,25 12 5 10,75 83 31 75,25 367,253 11 12 12 12 405

13 12345 MÜNTEHA ASA  MA 28 10 25,50 9 6 7,50 29 5 27,75 8 9 5,75 74 30 66,50 340,420 12 13 13 13 675

14 12345 SEVGİ SEVİNÇ  M 18 7 16,25 15 5 13,75 24 2 23,50 13 5 11,75 70 19 65,25 338,327 1 14 14 14 693

15 12345 ZEYNEP SOLMAZ  MA 27 12 24,00 14 5 12,75 23 10 20,50 10 8 8,00 74 35 65,25 337,349 13 15 15 15 705

16 12345 HALİL ŞENGÜL  M 20 14 16,50 12 5 10,75 27 9 24,75 13 5 11,75 72 33 63,75 333,901 2 16 16 16 742

17 12345 ŞENNUR  MA 30 10 27,50 12 8 10,00 18 2 17,50 10 5 8,75 70 25 63,75 333,037 14 17 17 17 754

18 12345 AFRA BENLİ  M 29 11 26,25 15 5 13,75 19 4 18,00 4 1 3,75 67 21 61,75 326,136 3 18 18 18 834

19 12345 AHSEN  M 21 10 18,50 13 6 11,50 20 2 19,50 12 6 10,50 66 24 60,00 322,626 4 19 19 19 868

20 12345 HATİCE ERYILMAZ  MA 23 9 20,75 12 4 11,00 20 7 18,25 10 3 9,25 65 23 59,25 320,110 15 20 20 20 895

21 12345 KÜBRA KAMER  MB 23 13 19,75 15 3 14,25 23 1 22,75 3 2 2,50 64 19 59,25 318,661 1 21 21 21 912

22 12345 SERRA   24 12 21,00 10 7 8,25 23 5 21,75 9 5 7,75 66 29 58,75 318,278 2 22 22 22 915

23 12345 YUNUS EMRE METE  MA 27 11 24,25 10 7 8,25 14 6 12,50 14 4 13,00 65 28 58,00 317,197 16 23 23 23 925

24 12345 HAYRA  MB 25 14 21,50 15 4 14,00 24 6 22,50 64 24 58,00 314,414 2 24 24 24 950

25 12345 MÜZEYYEN ÇEVİK  M 23 14 19,50 16 3 15,25 16 5 14,75 7 5 5,75 62 27 55,25 307,698 5 25 25 25 1029

26 12345 HAVVANUR  MA 30 4 29,00 13 2 12,50 10 4 9,00 5 3 4,25 58 13 54,75 305,708 17 26 26 26 1052

27 12345 SUDE SE *NÇ  MA 20 17 15,75 10 6 8,50 21 9 18,75 10 7 8,25 61 39 51,25 296,541 18 27 27 27 1126

28 12345 FATMANUR AYVA  MB 27 13 23,75 15 5 13,75 12 7 10,25 3 4 2,00 57 29 49,75 290,683 3 28 28 28 1177

29 12345 BEYZA CENGİZ  MA 23 15 19,25 9 7 7,25 16 4 15,00 9 7 7,25 57 33 48,75 288,930 19 29 29 29 1194

30 12345 ATTAR  MA 25 10 22,50 11 3 10,25 12 3 11,25 6 6 4,50 54 22 48,50 287,565 20 30 30 30 1206

31 12345 EMİRHAN İNANÇ  M 19 16 15,00 10 10 7,50 19 10 16,50 9 9 6,75 57 45 45,75 280,118 6 31 31 31 1274

32 12345 A EMİR  M 20 11 17,25 4 1 3,75 19 3 18,25 7 2 6,50 50 17 45,75 279,982 7 32 32 32 1277

33 12345 ŞERİFENUR DEMİREL  M 27 10 24,50 13 4 12,00 5 1 4,75 4 3 3,25 49 18 44,50 275,570 8 33 33 33 1327

34 12345 NESLİ  MA 20 12 17,00 7 3 6,25 20 5 18,75 4 7 2,25 51 27 44,25 274,679 21 34 34 34 1336

35 12345 ELİF YÜKSEK  MB 25 14 21,50 16 4 15,00 9 6 7,50 50 24 44,00 273,469 4 35 35 35 1348

36 12345 YID IZ   25 15 21,25 12 7 10,25 14 9 11,75 51 31 43,25 271,226 3 36 36 36 1366

37 12345 FATMANUR CYZ  MA 24 16 20,00 8 10 5,50 10 6 8,50 7 3 6,25 49 35 40,25 263,809 22 37 37 37 1444

38 12345 ELİF NİSA ARAN  MA 21 16 17,00 15 4 14,00 4 7 2,25 9 9 6,75 49 36 40,00 263,336 23 38 38 38 1449

39 12345 ÖMER ÜNLÜ  MA 16 14 12,50 9 3 8,25 18 6 16,50 3 2 2,50 46 25 39,75 261,670 24 39 39 39 1466

40 12345 SÜMEYYE DALLI  M 23 15 19,25 11 9 8,75 9 6 7,50 3 3 2,25 46 33 37,75 255,654 9 40 40 40 1509

41 12345 FATMA  MA 20 10 17,50 20 2 19,50 40 12 37,00 252,890 25 41 41 41 1539

42 12345 RÜMEYSA ÇETİN  MB 23 13 19,75 9 2 8,50 6 2 5,50 1 0 1,00 39 17 34,75 246,587 5 42 42 42 1621

43 12345 EDA ÖRS   23 13 19,75 8 4 7,00 8 3 7,25 39 20 34,00 244,154 4 43 43 43 1651

44 12345 EMİN  M 14 13 10,75 9 7 7,25 11 7 9,25 7 8 5,00 41 35 32,25 240,304 10 44 44 44 1695

45 12345 HİRA DEMİRÖREN   21 17 16,75 10 8 8,00 8 5 6,75 1 1 0,75 40 31 32,25 239,264 5 45 45 45 1710

46 12345 ECENAZ  MB 20 17 15,75 9 9 6,75 10 4 9,00 39 30 31,50 236,905 6 46 46 46 1746

47 12345 KAAN TAŞKIN  MA 23 14 19,50 6 8 4,00 3 4 2,00 6 4 5,00 38 30 30,50 234,998 26 47 47 47 1767

48 12345 EDA KAYMAK 12A 21 16 17,00 7 8 5,00 7 7 5,25 4 6 2,50 39 37 29,75 232,302 1 48 48 48 1800
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2 73 73 73 2493

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,8 12,3 18,69 10,4 5,9 8,94 15,3 5,2 14,05 7,0 3,8 6,01 54,5 27,2 47,69 283,130

Okul Ortalaması 21,1 12,8 17,85 10,2 5,7 8,72 14,3 5,0 13,01 6,2 3,2 5,35 51,6 26,7 44,93 275,470

KATILIMLAR

49 12345 FATIMA ORDU  MA 21 14 17,50 10 7 8,25 4 1 3,75 35 22 29,50 231,042 27 49 49 49 1813

50 12345 HASAN ALAGÖZ 12B 15 21 9,75 9 4 8,00 12 3 11,25 36 28 29,00 229,708 1 50 50 50 1825

51 12345 SUDE NAZ TÜRKMEN  M 19 9 16,75 4 1 3,75 6 2 5,50 2 0 2,00 31 12 28,00 227,061 11 51 51 51 1863

52 0 TUĞBA AKÇIN 12 20 8 18,00 5 7 3,25 9 9 6,75 34 24 28,00 226,588 1 52 52 52 1867

53 12345 BEYTULLAH BİLGİLİ  M 17 14 13,50 11 9 8,75 5 5 3,75 3 5 1,75 36 33 27,75 226,385 12 53 53 53 1871

54 12345 FEYZA GÜNGÖR   17 15 13,25 12 8 10,00 2 3 1,25 3 0 3,00 34 26 27,50 225,951 6 54 54 54 1878

55 12345 BÜŞRA BAŞALAN  MA 21 18 16,50 6 11 3,25 2 6 0,50 7 4 6,00 36 39 26,25 222,831 28 55 55 55 1918

56 0 E EMİR ÇIĞRIL 12A 10 8 8,00 3 1 2,75 1 0 1,00 14 3 13,25 28 12 25,00 220,927 2 56 56 56 1948

57 12345 BUSE AŞCI  MA 12 15 8,25 5 4 4,00 9 12 6,00 9 8 7,00 35 39 25,25 220,277 29 57 57 57 1957

58 12345 ELİF TEPE  MB 13 12 10,00 9 2 8,50 7 0 7,00 29 14 25,50 219,470 7 58 58 58 1968

59 12345 BEDİRHAN ÖZER 12A 15 22 9,50 10 8 8,00 8 12 5,00 4 5 2,75 37 47 25,25 219,354 3 59 59 59 1970

60 12345 RAMAZAN  TUĞRA  M 21 15 17,25 6 12 3,00 5 5 3,75 1 1 0,75 33 33 24,75 217,258 13 60 60 60 1998

61 12345 SILA SEVİMLİ  MB 19 13 15,75 8 6 6,50 4 5 2,75 0 1 -0,25 31 25 24,75 217,100 8 61 61 61 2000

62 94 İCLAL ÖZTÜRK 12S 17 10 14,50 9 5 7,75 2 6 0,50 2 1 1,75 30 22 24,50 216,849 1 62 62 62 2002

63 12345 HATİCE T   18 15 14,25 8 5 6,75 4 2 3,50 30 22 24,50 216,453 7 63 63 63 2005

64 12345 BUSE YAŞAR  MB 15 12 12,00 11 6 9,50 2 1 1,75 1 0 1,00 29 19 24,25 216,013 9 64 64 64 2007

65 12345 HİLAL YAVUZ  MA 18 11 15,25 6 7 4,25 3 1 2,75 27 19 22,25 210,437 30 65 65 65 2062

66 12345 ZEYNEP  MA 14 18 9,50 3 2 2,50 6 3 5,25 5 6 3,50 28 29 20,75 206,295 31 66 66 66 2103

67 12345 MEDNE  M 15 20 10,00 7 13 3,75 6 3 5,25 28 36 19,00 200,401 14 67 67 67 2165

68 12345 DOĞAN  MA 11 1 10,75 5 3 4,25 3 0 3,00 19 4 18,00 198,393 32 68 68 68 2187

69 0 ZEYNEP ŞAHİN   15 12 12,00 4 5 2,75 4 5 2,75 23 22 17,50 195,968 8 69 69 69 2208

70 12345 AYLİN AÇAR  MB 13 20 8,00 8 4 7,00 1 0 1,00 22 24 16,00 191,918 10 70 70 70 2236

71 12345 ZEYNEP YILDIRIM  MB 10 21 4,75 6 11 3,25 4 8 2,00 1 1 0,75 21 41 10,75 176,517 11 71 71 71 2335

72 12345 SEHER A  MB 10 26 3,50 8 9 5,75 1 1 0,75 19 36 10,00 174,372 12 72 72 72 2349

73 12345 ND  MB 3 10 0,50 3 21 -2,25 6 31 -1,75

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
   M  MA  MB 12 12A 12B 12S

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
   M  MA  MB 12 12A

                                                2 / 2



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2 73 73 73 2493

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,8 12,3 18,69 10,4 5,9 8,94 15,3 5,2 14,05 7,0 3,8 6,01 54,5 27,2 47,69 283,130

Okul Ortalaması 21,1 12,8 17,85 10,2 5,7 8,72 14,3 5,0 13,01 6,2 3,2 5,35 51,6 26,7 44,93 275,470

KATILIMLAR

1 12345 KEREMCAN CANDAN  MA 32 8 30,00 18 2 17,50 36 4 35,00 15 4 14,00 101 18 96,50 430,057 1 1 1 1 20

2 12345 YAVAŞ  MA 31 9 28,75 15 4 14,00 35 4 34,00 18 2 17,50 99 19 94,25 424,236 2 2 2 2 33

3 12345 MAVİ  MA 28 12 25,00 13 7 11,25 35 5 33,75 16 3 15,25 92 27 85,25 397,439 3 3 3 3 147

4 12345 SUDE BİRGİN  MA 32 7 30,25 12 8 10,00 29 5 27,75 17 2 16,50 90 22 84,50 395,420 4 4 4 4 165

5 12345 KEVSER KARTAL  MA 27 11 24,25 16 3 15,25 33 5 31,75 14 5 12,75 90 24 84,00 393,283 5 5 5 5 180

6 12345 RABİA BOZDEMİR  MA 28 12 25,00 12 8 10,00 35 2 34,50 14 5 12,75 89 27 82,25 388,092 6 6 6 6 222

7 12345 SÜMEYYE ENGIN  MA 27 13 23,75 16 4 15,00 31 6 29,50 15 5 13,75 89 28 82,00 387,661 7 7 7 7 226

8 12345 ZEYNEP YILMAZ  MA 25 14 21,50 14 6 12,50 30 3 29,25 16 4 15,00 85 27 78,25 376,979 8 8 8 8 310

9 12345 F CEYDA  MA 27 11 24,25 15 5 13,75 29 8 27,00 14 6 12,50 85 30 77,50 374,195 9 9 9 9 340

10 12345 MEHLİKA  MA 30 9 27,75 12 8 10,00 28 5 26,75 14 6 12,50 84 28 77,00 372,630 10 10 10 10 358

11 12345 DAĞISTANLI   31 9 28,75 12 8 10,00 29 11 26,25 13 7 11,25 85 35 76,25 370,141 1 11 11 11 379

12 12345 REYYAN AKIN  MA 26 14 22,50 15 5 13,75 30 7 28,25 12 5 10,75 83 31 75,25 367,253 11 12 12 12 405

13 12345 MÜNTEHA ASA  MA 28 10 25,50 9 6 7,50 29 5 27,75 8 9 5,75 74 30 66,50 340,420 12 13 13 13 675

14 12345 SEVGİ SEVİNÇ  M 18 7 16,25 15 5 13,75 24 2 23,50 13 5 11,75 70 19 65,25 338,327 1 14 14 14 693

15 12345 ZEYNEP SOLMAZ  MA 27 12 24,00 14 5 12,75 23 10 20,50 10 8 8,00 74 35 65,25 337,349 13 15 15 15 705

16 12345 HALİL ŞENGÜL  M 20 14 16,50 12 5 10,75 27 9 24,75 13 5 11,75 72 33 63,75 333,901 2 16 16 16 742

17 12345 ŞENNUR  MA 30 10 27,50 12 8 10,00 18 2 17,50 10 5 8,75 70 25 63,75 333,037 14 17 17 17 754

18 12345 AFRA BENLİ  M 29 11 26,25 15 5 13,75 19 4 18,00 4 1 3,75 67 21 61,75 326,136 3 18 18 18 834

19 12345 AHSEN  M 21 10 18,50 13 6 11,50 20 2 19,50 12 6 10,50 66 24 60,00 322,626 4 19 19 19 868

20 12345 HATİCE ERYILMAZ  MA 23 9 20,75 12 4 11,00 20 7 18,25 10 3 9,25 65 23 59,25 320,110 15 20 20 20 895

21 12345 KÜBRA KAMER  MB 23 13 19,75 15 3 14,25 23 1 22,75 3 2 2,50 64 19 59,25 318,661 1 21 21 21 912

22 12345 SERRA   24 12 21,00 10 7 8,25 23 5 21,75 9 5 7,75 66 29 58,75 318,278 2 22 22 22 915

23 12345 YUNUS EMRE METE  MA 27 11 24,25 10 7 8,25 14 6 12,50 14 4 13,00 65 28 58,00 317,197 16 23 23 23 925

24 12345 HAYRA  MB 25 14 21,50 15 4 14,00 24 6 22,50 64 24 58,00 314,414 2 24 24 24 950

25 12345 MÜZEYYEN ÇEVİK  M 23 14 19,50 16 3 15,25 16 5 14,75 7 5 5,75 62 27 55,25 307,698 5 25 25 25 1029

26 12345 HAVVANUR  MA 30 4 29,00 13 2 12,50 10 4 9,00 5 3 4,25 58 13 54,75 305,708 17 26 26 26 1052

27 12345 SUDE SE *NÇ  MA 20 17 15,75 10 6 8,50 21 9 18,75 10 7 8,25 61 39 51,25 296,541 18 27 27 27 1126

28 12345 FATMANUR AYVA  MB 27 13 23,75 15 5 13,75 12 7 10,25 3 4 2,00 57 29 49,75 290,683 3 28 28 28 1177

29 12345 BEYZA CENGİZ  MA 23 15 19,25 9 7 7,25 16 4 15,00 9 7 7,25 57 33 48,75 288,930 19 29 29 29 1194

30 12345 ATTAR  MA 25 10 22,50 11 3 10,25 12 3 11,25 6 6 4,50 54 22 48,50 287,565 20 30 30 30 1206

31 12345 EMİRHAN İNANÇ  M 19 16 15,00 10 10 7,50 19 10 16,50 9 9 6,75 57 45 45,75 280,118 6 31 31 31 1274

32 12345 A EMİR  M 20 11 17,25 4 1 3,75 19 3 18,25 7 2 6,50 50 17 45,75 279,982 7 32 32 32 1277

33 12345 ŞERİFENUR DEMİREL  M 27 10 24,50 13 4 12,00 5 1 4,75 4 3 3,25 49 18 44,50 275,570 8 33 33 33 1327

34 12345 NESLİ  MA 20 12 17,00 7 3 6,25 20 5 18,75 4 7 2,25 51 27 44,25 274,679 21 34 34 34 1336

35 12345 ELİF YÜKSEK  MB 25 14 21,50 16 4 15,00 9 6 7,50 50 24 44,00 273,469 4 35 35 35 1348

36 12345 YID IZ   25 15 21,25 12 7 10,25 14 9 11,75 51 31 43,25 271,226 3 36 36 36 1366

37 12345 FATMANUR CYZ  MA 24 16 20,00 8 10 5,50 10 6 8,50 7 3 6,25 49 35 40,25 263,809 22 37 37 37 1444

38 12345 ELİF NİSA ARAN  MA 21 16 17,00 15 4 14,00 4 7 2,25 9 9 6,75 49 36 40,00 263,336 23 38 38 38 1449

39 12345 ÖMER ÜNLÜ  MA 16 14 12,50 9 3 8,25 18 6 16,50 3 2 2,50 46 25 39,75 261,670 24 39 39 39 1466

40 12345 SÜMEYYE DALLI  M 23 15 19,25 11 9 8,75 9 6 7,50 3 3 2,25 46 33 37,75 255,654 9 40 40 40 1509

41 12345 FATMA  MA 20 10 17,50 20 2 19,50 40 12 37,00 252,890 25 41 41 41 1539

42 12345 RÜMEYSA ÇETİN  MB 23 13 19,75 9 2 8,50 6 2 5,50 1 0 1,00 39 17 34,75 246,587 5 42 42 42 1621

43 12345 EDA ÖRS   23 13 19,75 8 4 7,00 8 3 7,25 39 20 34,00 244,154 4 43 43 43 1651

44 12345 EMİN  M 14 13 10,75 9 7 7,25 11 7 9,25 7 8 5,00 41 35 32,25 240,304 10 44 44 44 1695

45 12345 HİRA DEMİRÖREN   21 17 16,75 10 8 8,00 8 5 6,75 1 1 0,75 40 31 32,25 239,264 5 45 45 45 1710

46 12345 ECENAZ  MB 20 17 15,75 9 9 6,75 10 4 9,00 39 30 31,50 236,905 6 46 46 46 1746

47 12345 KAAN TAŞKIN  MA 23 14 19,50 6 8 4,00 3 4 2,00 6 4 5,00 38 30 30,50 234,998 26 47 47 47 1767

48 12345 EDA KAYMAK 12A 21 16 17,00 7 8 5,00 7 7 5,25 4 6 2,50 39 37 29,75 232,302 1 48 48 48 1800
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2 73 73 73 2493

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,8 12,3 18,69 10,4 5,9 8,94 15,3 5,2 14,05 7,0 3,8 6,01 54,5 27,2 47,69 283,130

Okul Ortalaması 21,1 12,8 17,85 10,2 5,7 8,72 14,3 5,0 13,01 6,2 3,2 5,35 51,6 26,7 44,93 275,470

KATILIMLAR

49 12345 FATIMA ORDU  MA 21 14 17,50 10 7 8,25 4 1 3,75 35 22 29,50 231,042 27 49 49 49 1813

50 12345 HASAN ALAGÖZ 12B 15 21 9,75 9 4 8,00 12 3 11,25 36 28 29,00 229,708 1 50 50 50 1825

51 12345 SUDE NAZ TÜRKMEN  M 19 9 16,75 4 1 3,75 6 2 5,50 2 0 2,00 31 12 28,00 227,061 11 51 51 51 1863

52 0 TUĞBA AKÇIN 12 20 8 18,00 5 7 3,25 9 9 6,75 34 24 28,00 226,588 1 52 52 52 1867

53 12345 BEYTULLAH BİLGİLİ  M 17 14 13,50 11 9 8,75 5 5 3,75 3 5 1,75 36 33 27,75 226,385 12 53 53 53 1871

54 12345 FEYZA GÜNGÖR   17 15 13,25 12 8 10,00 2 3 1,25 3 0 3,00 34 26 27,50 225,951 6 54 54 54 1878

55 12345 BÜŞRA BAŞALAN  MA 21 18 16,50 6 11 3,25 2 6 0,50 7 4 6,00 36 39 26,25 222,831 28 55 55 55 1918

56 0 E EMİR ÇIĞRIL 12A 10 8 8,00 3 1 2,75 1 0 1,00 14 3 13,25 28 12 25,00 220,927 2 56 56 56 1948

57 12345 BUSE AŞCI  MA 12 15 8,25 5 4 4,00 9 12 6,00 9 8 7,00 35 39 25,25 220,277 29 57 57 57 1957

58 12345 ELİF TEPE  MB 13 12 10,00 9 2 8,50 7 0 7,00 29 14 25,50 219,470 7 58 58 58 1968

59 12345 BEDİRHAN ÖZER 12A 15 22 9,50 10 8 8,00 8 12 5,00 4 5 2,75 37 47 25,25 219,354 3 59 59 59 1970

60 12345 RAMAZAN  TUĞRA  M 21 15 17,25 6 12 3,00 5 5 3,75 1 1 0,75 33 33 24,75 217,258 13 60 60 60 1998

61 12345 SILA SEVİMLİ  MB 19 13 15,75 8 6 6,50 4 5 2,75 0 1 -0,25 31 25 24,75 217,100 8 61 61 61 2000

62 94 İCLAL ÖZTÜRK 12S 17 10 14,50 9 5 7,75 2 6 0,50 2 1 1,75 30 22 24,50 216,849 1 62 62 62 2002

63 12345 HATİCE T   18 15 14,25 8 5 6,75 4 2 3,50 30 22 24,50 216,453 7 63 63 63 2005

64 12345 BUSE YAŞAR  MB 15 12 12,00 11 6 9,50 2 1 1,75 1 0 1,00 29 19 24,25 216,013 9 64 64 64 2007

65 12345 HİLAL YAVUZ  MA 18 11 15,25 6 7 4,25 3 1 2,75 27 19 22,25 210,437 30 65 65 65 2062

66 12345 ZEYNEP  MA 14 18 9,50 3 2 2,50 6 3 5,25 5 6 3,50 28 29 20,75 206,295 31 66 66 66 2103

67 12345 MEDNE  M 15 20 10,00 7 13 3,75 6 3 5,25 28 36 19,00 200,401 14 67 67 67 2165

68 12345 DOĞAN  MA 11 1 10,75 5 3 4,25 3 0 3,00 19 4 18,00 198,393 32 68 68 68 2187

69 0 ZEYNEP ŞAHİN   15 12 12,00 4 5 2,75 4 5 2,75 23 22 17,50 195,968 8 69 69 69 2208

70 12345 AYLİN AÇAR  MB 13 20 8,00 8 4 7,00 1 0 1,00 22 24 16,00 191,918 10 70 70 70 2236

71 12345 ZEYNEP YILDIRIM  MB 10 21 4,75 6 11 3,25 4 8 2,00 1 1 0,75 21 41 10,75 176,517 11 71 71 71 2335

72 12345 SEHER A  MB 10 26 3,50 8 9 5,75 1 1 0,75 19 36 10,00 174,372 12 72 72 72 2349

73 12345 ND  MB 3 10 0,50 3 21 -2,25 6 31 -1,75
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2 73 73 73 2493

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,8 12,3 18,69 10,4 5,9 8,94 15,3 5,2 14,05 7,0 3,8 6,01 54,5 27,2 47,69 283,130

Okul Ortalaması 21,1 12,8 17,85 10,2 5,7 8,72 14,3 5,0 13,01 6,2 3,2 5,35 51,6 26,7 44,93 275,470

KATILIMLAR

1 12345 KEREMCAN CANDAN  MA 32 8 30,00 18 2 17,50 36 4 35,00 15 4 14,00 101 18 96,50 430,057 1 1 1 1 20

2 12345 YAVAŞ  MA 31 9 28,75 15 4 14,00 35 4 34,00 18 2 17,50 99 19 94,25 424,236 2 2 2 2 33

3 12345 MAVİ  MA 28 12 25,00 13 7 11,25 35 5 33,75 16 3 15,25 92 27 85,25 397,439 3 3 3 3 147

4 12345 SUDE BİRGİN  MA 32 7 30,25 12 8 10,00 29 5 27,75 17 2 16,50 90 22 84,50 395,420 4 4 4 4 165

5 12345 KEVSER KARTAL  MA 27 11 24,25 16 3 15,25 33 5 31,75 14 5 12,75 90 24 84,00 393,283 5 5 5 5 180

6 12345 RABİA BOZDEMİR  MA 28 12 25,00 12 8 10,00 35 2 34,50 14 5 12,75 89 27 82,25 388,092 6 6 6 6 222

7 12345 SÜMEYYE ENGIN  MA 27 13 23,75 16 4 15,00 31 6 29,50 15 5 13,75 89 28 82,00 387,661 7 7 7 7 226

8 12345 ZEYNEP YILMAZ  MA 25 14 21,50 14 6 12,50 30 3 29,25 16 4 15,00 85 27 78,25 376,979 8 8 8 8 310

9 12345 F CEYDA  MA 27 11 24,25 15 5 13,75 29 8 27,00 14 6 12,50 85 30 77,50 374,195 9 9 9 9 340

10 12345 MEHLİKA  MA 30 9 27,75 12 8 10,00 28 5 26,75 14 6 12,50 84 28 77,00 372,630 10 10 10 10 358

11 12345 DAĞISTANLI   31 9 28,75 12 8 10,00 29 11 26,25 13 7 11,25 85 35 76,25 370,141 1 11 11 11 379

12 12345 REYYAN AKIN  MA 26 14 22,50 15 5 13,75 30 7 28,25 12 5 10,75 83 31 75,25 367,253 11 12 12 12 405

13 12345 MÜNTEHA ASA  MA 28 10 25,50 9 6 7,50 29 5 27,75 8 9 5,75 74 30 66,50 340,420 12 13 13 13 675

14 12345 SEVGİ SEVİNÇ  M 18 7 16,25 15 5 13,75 24 2 23,50 13 5 11,75 70 19 65,25 338,327 1 14 14 14 693

15 12345 ZEYNEP SOLMAZ  MA 27 12 24,00 14 5 12,75 23 10 20,50 10 8 8,00 74 35 65,25 337,349 13 15 15 15 705

16 12345 HALİL ŞENGÜL  M 20 14 16,50 12 5 10,75 27 9 24,75 13 5 11,75 72 33 63,75 333,901 2 16 16 16 742

17 12345 ŞENNUR  MA 30 10 27,50 12 8 10,00 18 2 17,50 10 5 8,75 70 25 63,75 333,037 14 17 17 17 754

18 12345 AFRA BENLİ  M 29 11 26,25 15 5 13,75 19 4 18,00 4 1 3,75 67 21 61,75 326,136 3 18 18 18 834

19 12345 AHSEN  M 21 10 18,50 13 6 11,50 20 2 19,50 12 6 10,50 66 24 60,00 322,626 4 19 19 19 868

20 12345 HATİCE ERYILMAZ  MA 23 9 20,75 12 4 11,00 20 7 18,25 10 3 9,25 65 23 59,25 320,110 15 20 20 20 895

21 12345 KÜBRA KAMER  MB 23 13 19,75 15 3 14,25 23 1 22,75 3 2 2,50 64 19 59,25 318,661 1 21 21 21 912

22 12345 SERRA   24 12 21,00 10 7 8,25 23 5 21,75 9 5 7,75 66 29 58,75 318,278 2 22 22 22 915

23 12345 YUNUS EMRE METE  MA 27 11 24,25 10 7 8,25 14 6 12,50 14 4 13,00 65 28 58,00 317,197 16 23 23 23 925

24 12345 HAYRA  MB 25 14 21,50 15 4 14,00 24 6 22,50 64 24 58,00 314,414 2 24 24 24 950

25 12345 MÜZEYYEN ÇEVİK  M 23 14 19,50 16 3 15,25 16 5 14,75 7 5 5,75 62 27 55,25 307,698 5 25 25 25 1029

26 12345 HAVVANUR  MA 30 4 29,00 13 2 12,50 10 4 9,00 5 3 4,25 58 13 54,75 305,708 17 26 26 26 1052

27 12345 SUDE SE *NÇ  MA 20 17 15,75 10 6 8,50 21 9 18,75 10 7 8,25 61 39 51,25 296,541 18 27 27 27 1126

28 12345 FATMANUR AYVA  MB 27 13 23,75 15 5 13,75 12 7 10,25 3 4 2,00 57 29 49,75 290,683 3 28 28 28 1177

29 12345 BEYZA CENGİZ  MA 23 15 19,25 9 7 7,25 16 4 15,00 9 7 7,25 57 33 48,75 288,930 19 29 29 29 1194

30 12345 ATTAR  MA 25 10 22,50 11 3 10,25 12 3 11,25 6 6 4,50 54 22 48,50 287,565 20 30 30 30 1206

31 12345 EMİRHAN İNANÇ  M 19 16 15,00 10 10 7,50 19 10 16,50 9 9 6,75 57 45 45,75 280,118 6 31 31 31 1274

32 12345 A EMİR  M 20 11 17,25 4 1 3,75 19 3 18,25 7 2 6,50 50 17 45,75 279,982 7 32 32 32 1277

33 12345 ŞERİFENUR DEMİREL  M 27 10 24,50 13 4 12,00 5 1 4,75 4 3 3,25 49 18 44,50 275,570 8 33 33 33 1327

34 12345 NESLİ  MA 20 12 17,00 7 3 6,25 20 5 18,75 4 7 2,25 51 27 44,25 274,679 21 34 34 34 1336

35 12345 ELİF YÜKSEK  MB 25 14 21,50 16 4 15,00 9 6 7,50 50 24 44,00 273,469 4 35 35 35 1348

36 12345 YID IZ   25 15 21,25 12 7 10,25 14 9 11,75 51 31 43,25 271,226 3 36 36 36 1366

37 12345 FATMANUR CYZ  MA 24 16 20,00 8 10 5,50 10 6 8,50 7 3 6,25 49 35 40,25 263,809 22 37 37 37 1444

38 12345 ELİF NİSA ARAN  MA 21 16 17,00 15 4 14,00 4 7 2,25 9 9 6,75 49 36 40,00 263,336 23 38 38 38 1449

39 12345 ÖMER ÜNLÜ  MA 16 14 12,50 9 3 8,25 18 6 16,50 3 2 2,50 46 25 39,75 261,670 24 39 39 39 1466

40 12345 SÜMEYYE DALLI  M 23 15 19,25 11 9 8,75 9 6 7,50 3 3 2,25 46 33 37,75 255,654 9 40 40 40 1509

41 12345 FATMA  MA 20 10 17,50 20 2 19,50 40 12 37,00 252,890 25 41 41 41 1539

42 12345 RÜMEYSA ÇETİN  MB 23 13 19,75 9 2 8,50 6 2 5,50 1 0 1,00 39 17 34,75 246,587 5 42 42 42 1621

43 12345 EDA ÖRS   23 13 19,75 8 4 7,00 8 3 7,25 39 20 34,00 244,154 4 43 43 43 1651

44 12345 EMİN  M 14 13 10,75 9 7 7,25 11 7 9,25 7 8 5,00 41 35 32,25 240,304 10 44 44 44 1695

45 12345 HİRA DEMİRÖREN   21 17 16,75 10 8 8,00 8 5 6,75 1 1 0,75 40 31 32,25 239,264 5 45 45 45 1710

46 12345 ECENAZ  MB 20 17 15,75 9 9 6,75 10 4 9,00 39 30 31,50 236,905 6 46 46 46 1746

47 12345 KAAN TAŞKIN  MA 23 14 19,50 6 8 4,00 3 4 2,00 6 4 5,00 38 30 30,50 234,998 26 47 47 47 1767

48 12345 EDA KAYMAK 12A 21 16 17,00 7 8 5,00 7 7 5,25 4 6 2,50 39 37 29,75 232,302 1 48 48 48 1800
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2 73 73 73 2493

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,8 12,3 18,69 10,4 5,9 8,94 15,3 5,2 14,05 7,0 3,8 6,01 54,5 27,2 47,69 283,130

Okul Ortalaması 21,1 12,8 17,85 10,2 5,7 8,72 14,3 5,0 13,01 6,2 3,2 5,35 51,6 26,7 44,93 275,470

KATILIMLAR

49 12345 FATIMA ORDU  MA 21 14 17,50 10 7 8,25 4 1 3,75 35 22 29,50 231,042 27 49 49 49 1813

50 12345 HASAN ALAGÖZ 12B 15 21 9,75 9 4 8,00 12 3 11,25 36 28 29,00 229,708 1 50 50 50 1825

51 12345 SUDE NAZ TÜRKMEN  M 19 9 16,75 4 1 3,75 6 2 5,50 2 0 2,00 31 12 28,00 227,061 11 51 51 51 1863

52 0 TUĞBA AKÇIN 12 20 8 18,00 5 7 3,25 9 9 6,75 34 24 28,00 226,588 1 52 52 52 1867

53 12345 BEYTULLAH BİLGİLİ  M 17 14 13,50 11 9 8,75 5 5 3,75 3 5 1,75 36 33 27,75 226,385 12 53 53 53 1871

54 12345 FEYZA GÜNGÖR   17 15 13,25 12 8 10,00 2 3 1,25 3 0 3,00 34 26 27,50 225,951 6 54 54 54 1878

55 12345 BÜŞRA BAŞALAN  MA 21 18 16,50 6 11 3,25 2 6 0,50 7 4 6,00 36 39 26,25 222,831 28 55 55 55 1918

56 0 E EMİR ÇIĞRIL 12A 10 8 8,00 3 1 2,75 1 0 1,00 14 3 13,25 28 12 25,00 220,927 2 56 56 56 1948

57 12345 BUSE AŞCI  MA 12 15 8,25 5 4 4,00 9 12 6,00 9 8 7,00 35 39 25,25 220,277 29 57 57 57 1957

58 12345 ELİF TEPE  MB 13 12 10,00 9 2 8,50 7 0 7,00 29 14 25,50 219,470 7 58 58 58 1968

59 12345 BEDİRHAN ÖZER 12A 15 22 9,50 10 8 8,00 8 12 5,00 4 5 2,75 37 47 25,25 219,354 3 59 59 59 1970

60 12345 RAMAZAN  TUĞRA  M 21 15 17,25 6 12 3,00 5 5 3,75 1 1 0,75 33 33 24,75 217,258 13 60 60 60 1998

61 12345 SILA SEVİMLİ  MB 19 13 15,75 8 6 6,50 4 5 2,75 0 1 -0,25 31 25 24,75 217,100 8 61 61 61 2000

62 94 İCLAL ÖZTÜRK 12S 17 10 14,50 9 5 7,75 2 6 0,50 2 1 1,75 30 22 24,50 216,849 1 62 62 62 2002

63 12345 HATİCE T   18 15 14,25 8 5 6,75 4 2 3,50 30 22 24,50 216,453 7 63 63 63 2005

64 12345 BUSE YAŞAR  MB 15 12 12,00 11 6 9,50 2 1 1,75 1 0 1,00 29 19 24,25 216,013 9 64 64 64 2007

65 12345 HİLAL YAVUZ  MA 18 11 15,25 6 7 4,25 3 1 2,75 27 19 22,25 210,437 30 65 65 65 2062

66 12345 ZEYNEP  MA 14 18 9,50 3 2 2,50 6 3 5,25 5 6 3,50 28 29 20,75 206,295 31 66 66 66 2103

67 12345 MEDNE  M 15 20 10,00 7 13 3,75 6 3 5,25 28 36 19,00 200,401 14 67 67 67 2165

68 12345 DOĞAN  MA 11 1 10,75 5 3 4,25 3 0 3,00 19 4 18,00 198,393 32 68 68 68 2187

69 0 ZEYNEP ŞAHİN   15 12 12,00 4 5 2,75 4 5 2,75 23 22 17,50 195,968 8 69 69 69 2208

70 12345 AYLİN AÇAR  MB 13 20 8,00 8 4 7,00 1 0 1,00 22 24 16,00 191,918 10 70 70 70 2236

71 12345 ZEYNEP YILDIRIM  MB 10 21 4,75 6 11 3,25 4 8 2,00 1 1 0,75 21 41 10,75 176,517 11 71 71 71 2335

72 12345 SEHER A  MB 10 26 3,50 8 9 5,75 1 1 0,75 19 36 10,00 174,372 12 72 72 72 2349

73 12345 ND  MB 3 10 0,50 3 21 -2,25 6 31 -1,75
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SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAĞISTANLI 12345   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 18,38 17,85 18,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,69 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,06 2,53 2,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,25 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,88 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 7,88 8,72 8,94

Matematik-1 30 23 7 21,25 71 9,03 11,21 11,83

Geometri 10 6 4 5,00 50 1,12 1,81 2,21

TYT Matematik 40 29 11 26,25 66 10,16 13,01 14,05

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,25 2,09 2,36

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,00 1,91 2,12

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,59 1,35 1,53

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 2,84 5,35 6,01

Toplam: 120 85 35 76,25 64 39,25 44,93 47,69

TYT Türkçe BDAaBaDEACCBEBADDACDCECABBeaCCEccCbbDdDC

Cevap Anahtarı A BDAEBDDEACCBEBADDACDCECABBDBCCEBDCDADADC

TYT Sosyal CcEdDceCcBAcCCDBDdaB     

Cevap Anahtarı A CBEEDBCCEBADCCDBDECBBEBEB

TYT Matematik cCDbDBeCDEECBEDBAdCBDEBDBBcaAbcCCdaCeAAE

Cevap Anahtarı A BCDEDBDCDEECBEDBACCBDEBDBBBDAEBCCACCDAAE

TYT Fen EDEECdDBeBCdBDeeaEdE

Cevap Anahtarı A EDEECEDBABCBBDBBCEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 4 1 80
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 10 3 77
MUTLAK DEĞER 3 2 1 67
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 2 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 2 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA ÖRS 12345   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 18,38 17,85 18,69

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,69 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,06 2,53 2,55

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,25 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,88 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 7,88 8,72 8,94

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 9,03 11,21 11,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,12 1,81 2,21

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 10,16 13,01 14,05

Toplam: 120 39 20 34,00 28 39,25 44,93 47,69

TYT Türkçe AEBDbBDCC  edeDcACeECcaBDBCCEBcd eeADCc 

Cevap Anahtarı B AEBDDBDCCBEBEADDACAECABBDBCCEBDCDCDADCDA

TYT Sosyal b  Cc aB  e D D CBDB     

Cevap Anahtarı B EEDCBCEBBCCCDADECBDBEBBEB

TYT Matematik   BBeC    D AC  c  D   E a              

Cevap Anahtarı B CDBBDCEDBEDBACCBDEBDBBDEECAEBDCACCBDACEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 11 7 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 3 0 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 4 2 31
MUTLAK DEĞER 3 1 1 33
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA GÜNGÖR 12345   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 15 13,25 33 18,38 17,85 18,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,69 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,06 2,53 2,55

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,25 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,88 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 7,88 8,72 8,94

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 9,03 11,21 11,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,12 1,81 2,21

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 10,16 13,01 14,05

Fizik 7 3 0 3,00 43 1,25 2,09 2,36

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,00 1,91 2,12

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,59 1,35 1,53

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 2,84 5,35 6,01

Toplam: 120 34 26 27,50 23 39,25 44,93 47,69

TYT Türkçe e AdaacE  CBa  DDdCD ECbeBadCCEB CceeA e

Cevap Anahtarı A BDAEBDDEACCBEBADDACDCECABBDBCCEBDCDADADC

TYT Sosyal CaEEDBeCEeAcebbBDdCB     

Cevap Anahtarı A CBEEDBCCEBADCCDBDECBBEBEB

TYT Matematik a    B   E         ea                   

Cevap Anahtarı A BCDEDBDCDEECBEDBACCBDEBDBBBDAEBCCACCDAAE

TYT Fen E EE                

Cevap Anahtarı A EDEECEDBABCBBDBBCEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 0 4 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 9 8 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 1 1 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 2 8
MUTLAK DEĞER 3 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE T 12345   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 18,38 17,85 18,69

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,69 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,06 2,53 2,55

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,25 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,88 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 7,88 8,72 8,94

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 9,03 11,21 11,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,12 1,81 2,21

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 10,16 13,01 14,05

Toplam: 120 30 22 24,50 20 39,25 44,93 47,69

TYT Türkçe AdeaDBc CBEe AabbCAEd BBDBCCad aDC   acb

Cevap Anahtarı B AEBDDBDCCBEBEADDACAECABBDBCCEBDCDCDADCDA

TYT Sosyal    eB  BB dCed EbBDB     

Cevap Anahtarı B EEDCBCEBBCCCDADECBDBEBBEB

TYT Matematik C dBcC  B                               

Cevap Anahtarı B CDBBDCEDBEDBACCBDEBDBBDEECAEBDCACCBDACEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20
PARAGRAF YORUMU 20 9 6 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 2 1 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
MUTLAK DEĞER 3 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİRA DEMİRÖREN 12345   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 18,38 17,85 18,69

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,69 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,06 2,53 2,55

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,25 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,88 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 7,88 8,72 8,94

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 9,03 11,21 11,83

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,12 1,81 2,21

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 10,16 13,01 14,05

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,25 2,09 2,36

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,00 1,91 2,12

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,59 1,35 1,53

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 2,84 5,35 6,01

Toplam: 120 40 31 32,25 27 39,25 44,93 47,69

TYT Türkçe dEBacB CCBaac DDbCdECAacbBCCaccCbCDAaCcA

Cevap Anahtarı B AEBDDBDCCBEBEADDACAECABBDBCCEBDCDCDADCDA

TYT Sosyal b  eBCEBBCbCcdbdbBDB     

Cevap Anahtarı B EEDCBCEBBCCCDADECBDBEBBEB

TYT Matematik a  B C DB c A  eDb     E C    a         

Cevap Anahtarı B CDBBDCEDBEDBACCBDEBDBBDEECAEBDCACCBDACEA

TYT Fen               E   d 

Cevap Anahtarı B DEEEEDCBCBBDBAEBEBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 2 40
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 4 0 80
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 4 2 31
MUTLAK DEĞER 3 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA 12345   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 18,38 17,85 18,69

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,69 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,06 2,53 2,55

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,25 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,88 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 7,88 8,72 8,94

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 9,03 11,21 11,83

Geometri 10 4 2 3,50 35 1,12 1,81 2,21

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 10,16 13,01 14,05

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,25 2,09 2,36

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,00 1,91 2,12

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 0,59 1,35 1,53

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 2,84 5,35 6,01

Toplam: 120 66 29 58,75 49 39,25 44,93 47,69

TYT Türkçe AE acBc CBaaEADbbC ECABBaBCCE DCDCbbDCbb

Cevap Anahtarı B AEBDDBDCCBEBEADDACAECABBDBCCEBDCDCDADCDA

TYT Sosyal b aeB EeB eCDdDbCBDB     

Cevap Anahtarı B EEDCBCEBBCCCDADECBDBEBBEB

TYT Matematik C BBDC DBcD A Cd EcDBB EEC  BDC eCcD C  

Cevap Anahtarı B CDBBDCEDBEDBACCBDEBDBBDEECAEBDCACCBDACEA

TYT Fen D cEbe e eBDBAE EB  

Cevap Anahtarı B DEEEEDCBCBBDBAEBEBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 5 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 10 1 77
MUTLAK DEĞER 3 2 1 67
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YID IZ 12345   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 18,38 17,85 18,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,69 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,06 2,53 2,55

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,25 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,88 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 7,88 8,72 8,94

Matematik-1 30 13 8 11,00 37 9,03 11,21 11,83

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,12 1,81 2,21

TYT Matematik 40 14 9 11,75 29 10,16 13,01 14,05

Toplam: 120 51 31 43,25 36 39,25 44,93 47,69

TYT Türkçe AEdDbBcCCaEaEADbeCAECbBBbBbCaBcbDCDccCDA

Cevap Anahtarı B AEBDDBDCCBEBEADDACAECABBDBCCEBDCDCDADCDA

TYT Sosyal EEaeBCEBcCCCedbbC DB     

Cevap Anahtarı B EEDCBCEBBCCCDADECBDBEBBEB

TYT Matematik CbcB CEDBaDB bCdabdDBB E         C  c   

Cevap Anahtarı B CDBBDCEDBEDBACCBDEBDBBDEECAEBDCACCBDACEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 4 1 80
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 5 4 38
MUTLAK DEĞER 3 1 1 33
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ŞAHİN 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 12 12,00 30 18,38 17,85 18,69

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,69 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,06 2,53 2,55

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,25 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,88 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14 7,88 8,72 8,94

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 9,03 11,21 11,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,12 1,81 2,21

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 10,16 13,01 14,05

Toplam: 120 23 22 17,50 15 39,25 44,93 47,69

TYT Türkçe BeAdBaD   aBdBebDACD Ea ed  C    dcA A C

Cevap Anahtarı A BDAEBDDEACCBEBADDACDCECABBDBCCEBDCDADADC

TYT Sosyal CcEE  e  dd C b          

Cevap Anahtarı A CBEEDBCCEBADCCDBDECBBEBEB

TYT Matematik  d EeB   c    D A bd                    

Cevap Anahtarı A BCDEDBDCDEECBEDBACCBDEBDBBBDAEBCCACCDAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 6 4 30

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 2 2 15
MUTLAK DEĞER 3 1 0 33
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
A EMİR 12345  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43 17,23 17,85 18,69

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,43 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,55 2,53 2,55

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,57 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,27 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 8,82 8,72 8,94

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 11,41 11,21 11,83

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,09 1,81 2,21

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 12,50 13,01 14,05

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,09 2,09 2,36

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,07 1,91 2,12

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,96 1,35 1,53

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 5,12 5,35 6,01

Toplam: 120 50 17 45,75 38 43,68 44,93 47,69

TYT Türkçe BDAEBaD     EadDcbCcCECABB dbCbBc  bDA C

Cevap Anahtarı A BDAEBDDEACCBEBADDACDCECABBDBCCEBDCDADADC

TYT Sosyal         E      BDd B     

Cevap Anahtarı A CBEEDBCCEBADCCDBDECBBEBEB

TYT Matematik   DbDBDC E CBEDBAaCBDE DB   A   a       

Cevap Anahtarı A BCDEDBDCDEECBEDBACCBDEBDBBBDAEBCCACCDAAE

TYT Fen EDEb bDBA        E  

Cevap Anahtarı A EDEECEDBABCBBDBBCEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 10 6 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 4 0 80
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 9 1 69
MUTLAK DEĞER 3 3 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AFRA BENLİ 12345  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 17,23 17,85 18,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,43 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,55 2,53 2,55

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,57 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,27 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 8,82 8,72 8,94

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 11,41 11,21 11,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,09 1,81 2,21

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 12,50 13,01 14,05

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,09 2,09 2,36

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,07 1,91 2,12

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,96 1,35 1,53

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 5,12 5,35 6,01

Toplam: 120 67 21 61,75 51 43,68 44,93 47,69

TYT Türkçe BDAEBDbdAbCBdaADcACDCECAeBeaCCaBbCDADADC

Cevap Anahtarı A BDAEBDDEACCBEBADDACDCECABBDBCCEBDCDADADC

TYT Sosyal CBbEaBCCEBdbCCDBDEdB     

Cevap Anahtarı A CBEEDBCCEBADCCDBDECBBEBEB

TYT Matematik BCbbDBDCDEECBEDBAaCBa  DB               

Cevap Anahtarı A BCDEDBDCDEECBEDBACCBDEBDBBBDAEBCCACCDAAE

TYT Fen   Ec   B         EB 

Cevap Anahtarı A EDEECEDBABCBBDBBCEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 5 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 7 2 54
MUTLAK DEĞER 3 3 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN 12345  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 10 18,50 46 17,23 17,85 18,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,43 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,55 2,53 2,55

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,57 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,27 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 8,82 8,72 8,94

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 11,41 11,21 11,83

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,09 1,81 2,21

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 12,50 13,01 14,05

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,09 2,09 2,36

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,07 1,91 2,12

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,96 1,35 1,53

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 5,12 5,35 6,01

Toplam: 120 66 24 60,00 50 43,68 44,93 47,69

TYT Türkçe BDAEBDDEA CBEaeDDbCDCEdbae       CcA Aca

Cevap Anahtarı A BDAEBDDEACCBEBADDACDCECABBDBCCEBDCDADADC

TYT Sosyal CBbdDaeCEdAD CDBDdCB     

Cevap Anahtarı A CBEEDBCCEBADCCDBDECBBEBEB

TYT Matematik  e aDBDCDE CBEDBA C  E  B      CC  C AA 

Cevap Anahtarı A BCDEDBDCDEECBEDBACCBDEBDBBBDAEBCCACCDAAE

TYT Fen EDEb dDBABCeBD ebEeE

Cevap Anahtarı A EDEECEDBABCBBDBBCEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 6 6 30

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 4 0 80
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 6 0 46
MUTLAK DEĞER 3 3 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 2 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYTULLAH BİLGİLİ 12345  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 14 13,50 34 17,23 17,85 18,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,43 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,55 2,53 2,55

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,57 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,27 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 8,82 8,72 8,94

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 11,41 11,21 11,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,09 1,81 2,21

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 12,50 13,01 14,05

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,09 2,09 2,36

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,07 1,91 2,12

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,96 1,35 1,53

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 5,12 5,35 6,01

Toplam: 120 36 33 27,75 23 43,68 44,93 47,69

TYT Türkçe aabEBaDccCedaa DDbCDCECbecDBCCE D       

Cevap Anahtarı A BDAEBDDEACCBEBADDACDCECABBDBCCEBDCDADADC

TYT Sosyal CcEdaBeCbBbDbaeBDECB     

Cevap Anahtarı A CBEEDBCCEBADCCDBDECBBEBEB

TYT Matematik  d  DB   c b  ccA  B     B              

Cevap Anahtarı A BCDEDBDCDEECBEDBACCBDEBDBBBDAEBCCACCDAAE

TYT Fen bcEb          a eE E

Cevap Anahtarı A EDEECEDBABCBBDBBCEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 9 3 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 1 1 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 4 1 31
MUTLAK DEĞER 3 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN 12345  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 13 10,75 27 17,23 17,85 18,69

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,43 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,55 2,53 2,55

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,57 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,27 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 8,82 8,72 8,94

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 11,41 11,21 11,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,09 1,81 2,21

TYT Matematik 40 11 7 9,25 23 12,50 13,01 14,05

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,09 2,09 2,36

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,07 1,91 2,12

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,96 1,35 1,53

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 5,12 5,35 6,01

Toplam: 120 41 35 32,25 27 43,68 44,93 47,69

TYT Türkçe cDAaBcDcAdaad ADbbCD EC      C    cADd a

Cevap Anahtarı A BDAEBDDEACCBEBADDACDCECABBDBCCEBDCDADADC

TYT Sosyal eaE  BeCb A CbDBDcaB     

Cevap Anahtarı A CBEEDBCCEBADCCDBDECBBEBEB

TYT Matematik BCe eBeCDE  Bba AaCBa  D                

Cevap Anahtarı A BCDEDBDCDEECBEDBACCBDEBDBBBDAEBCCACCDAAE

TYT Fen EeEb bcBAe aBD d E c

Cevap Anahtarı A EDEECEDBABCBBDBBCEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 5 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 4 1 80
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 5 2 38
MUTLAK DEĞER 3 0 3 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN İNANÇ 12345  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 17,23 17,85 18,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,43 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,55 2,53 2,55

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,57 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,27 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 8,82 8,72 8,94

Matematik-1 30 14 8 12,00 40 11,41 11,21 11,83

Geometri 10 5 2 4,50 45 1,09 1,81 2,21

TYT Matematik 40 19 10 16,50 41 12,50 13,01 14,05

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,09 2,09 2,36

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,07 1,91 2,12

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,96 1,35 1,53

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 5,12 5,35 6,01

Toplam: 120 57 45 45,75 38 43,68 44,93 47,69

TYT Türkçe eabEBcDEACbaEBeDcbCaCE AcBaBaCdcDC    cC

Cevap Anahtarı A BDAEBDDEACCBEBADDACDCECABBDBCCEBDCDADADC

TYT Sosyal CBbdDeeCEddedaDBDbCB     

Cevap Anahtarı A CBEEDBCCEBADCCDBDECBBEBEB

TYT Matematik c DbDBDCeEdCBbDBAaCd E D   a  cCCdCC A  

Cevap Anahtarı A BCDEDBDCDEECBEDBACCBDEBDBBBDAEBCCACCDAAE

TYT Fen EDEcddeBAe eBDcd EBc

Cevap Anahtarı A EDEECEDBABCBBDBBCEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
PARAGRAF YORUMU 20 9 7 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 4 1 80
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 6 3 46
MUTLAK DEĞER 3 2 1 67
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL ŞENGÜL 12345  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 17,23 17,85 18,69

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,43 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,55 2,53 2,55

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,57 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,27 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 8,82 8,72 8,94

Matematik-1 30 22 6 20,50 68 11,41 11,21 11,83

Geometri 10 5 3 4,25 43 1,09 1,81 2,21

TYT Matematik 40 27 9 24,75 62 12,50 13,01 14,05

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,09 2,09 2,36

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,07 1,91 2,12

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,96 1,35 1,53

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 5,12 5,35 6,01

Toplam: 120 72 33 63,75 53 43,68 44,93 47,69

TYT Türkçe BDAEBcc    Bd dDDbCDCEdAacaBCCdeDCa eADa

Cevap Anahtarı A BDAEBDDEACCBEBADDACDCECABBDBCCEBDCDADADC

TYT Sosyal CBb a C EBdbCCDBDbCB     

Cevap Anahtarı A CBEEDBCCEBADCCDBDECBBEBEB

TYT Matematik BCcE BDCDEECBaDBAaCBeEcDBBBbA cCC aCDA a

Cevap Anahtarı A BCDEDBDCDEECBEDBACCBDEBDBBBDAEBCCACCDAAE

TYT Fen EDEECEeBAeCeBDBe E c

Cevap Anahtarı A EDEECEDBABCBBDBBCEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 11 8 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 4 0 80
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 10 3 77
MUTLAK DEĞER 3 2 1 67
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDNE 12345  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 20 10,00 25 17,23 17,85 18,69

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,43 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,55 2,53 2,55

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,57 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,27 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 8,82 8,72 8,94

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 11,41 11,21 11,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,09 1,81 2,21

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 12,50 13,01 14,05

Toplam: 120 28 36 19,00 16 43,68 44,93 47,69

TYT Türkçe AEBaDBb dBacE DcAbAEdABabaeda  b CadDabe

Cevap Anahtarı B AEBDDBDCCBEBEADDACAECABBDBCCEBDCDCDADCDA

TYT Sosyal caaeBaEaBCbaDdcdbaDB     

Cevap Anahtarı B EEDCBCEBBCCCDADECBDBEBBEB

TYT Matematik C BB        b  dD   Be E                

Cevap Anahtarı B CDBBDCEDBEDBACCBDEBDBBDEECAEBDCACCBDACEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 20 5 12 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 2 0 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 3 23
MUTLAK DEĞER 3 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜZEYYEN ÇEVİK 12345  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 17,23 17,85 18,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,43 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,55 2,53 2,55

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,57 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,27 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 8,82 8,72 8,94

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 11,41 11,21 11,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,09 1,81 2,21

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 12,50 13,01 14,05

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,09 2,09 2,36

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,07 1,91 2,12

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,96 1,35 1,53

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 5,12 5,35 6,01

Toplam: 120 62 27 55,25 46 43,68 44,93 47,69

TYT Türkçe BDAEd DEAbC EaADcbCDCECbeaeaCCdd CDAbAcC

Cevap Anahtarı A BDAEBDDEACCBEBADDACDCECABBDBCCEBDCDADADC

TYT Sosyal CBbEDB CEBbcCCDBDECB     

Cevap Anahtarı A CBEEDBCCEBADCCDBDECBBEBEB

TYT Matematik daDbDBcCDEECBEDBAaCBD                   

Cevap Anahtarı A BCDEDBDCDEECBEDBACCBDEBDBBBDAEBCCACCDAAE

TYT Fen  DEb   BeeaaBD  CE  

Cevap Anahtarı A EDEECEDBABCBBDBBCEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 1 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 10 9 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 4 1 80
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 6 1 46
MUTLAK DEĞER 3 2 1 67
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 1 0 50
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN  TUĞRA 12345  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 17,23 17,85 18,69

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,43 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,55 2,53 2,55

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,57 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,27 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 12 3,00 15 8,82 8,72 8,94

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 11,41 11,21 11,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,09 1,81 2,21

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 12,50 13,01 14,05

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,09 2,09 2,36

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,07 1,91 2,12

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,96 1,35 1,53

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 5,12 5,35 6,01

Toplam: 120 33 33 24,75 21 43,68 44,93 47,69

TYT Türkçe eDAdabD   CcEaeDDbCbCECABaDdCCEcaaDADc C

Cevap Anahtarı A BDAEBDDEACCBEBADDACDCECABBDBCCEBDCDADADC

TYT Sosyal CcEd Be cdAcbbbBbdCa     

Cevap Anahtarı A CBEEDBCCEBADCCDBDECBBEBEB

TYT Matematik  e       E    c AdCdD B d               

Cevap Anahtarı A BCDEDBDCDEECBEDBACCBDEBDBBBDAEBCCACCDAAE

TYT Fen E             a     

Cevap Anahtarı A EDEECEDBABCBBDBBCEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 12 7 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 1 0 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 3 23
MUTLAK DEĞER 3 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞERİFENUR DEMİREL 12345  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 17,23 17,85 18,69

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,43 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,55 2,53 2,55

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,57 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,27 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 8,82 8,72 8,94

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 11,41 11,21 11,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,09 1,81 2,21

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 12,50 13,01 14,05

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,09 2,09 2,36

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,07 1,91 2,12

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,96 1,35 1,53

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 5,12 5,35 6,01

Toplam: 120 49 18 44,50 37 43,68 44,93 47,69

TYT Türkçe BDAEBcD  C BcceDDbCDCECAeacBCCEBDCcADAcC

Cevap Anahtarı A BDAEBDDEACCBEBADDACDCECABBDBCCEBDCDADADC

TYT Sosyal eaE aBCCEBdD CDBD CB     

Cevap Anahtarı A CBEEDBCCEBADCCDBDECBBEBEB

TYT Matematik      B   E      AaC    D                

Cevap Anahtarı A BCDEDBDCDEECBEDBACCBDEBDBBBDAEBCCACCDAAE

TYT Fen E E    B      Be d c

Cevap Anahtarı A EDEECEDBABCBBDBBCEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 1 0 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 4 1 31
MUTLAK DEĞER 3 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ SEVİNÇ 12345  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 7 16,25 41 17,23 17,85 18,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,43 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,55 2,53 2,55

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,57 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,27 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 8,82 8,72 8,94

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 11,41 11,21 11,83

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,09 1,81 2,21

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 12,50 13,01 14,05

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,09 2,09 2,36

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,07 1,91 2,12

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,96 1,35 1,53

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 5,12 5,35 6,01

Toplam: 120 70 19 65,25 54 43,68 44,93 47,69

TYT Türkçe AdBDcBDCCBEB  DbbCAECABa             abA

Cevap Anahtarı B AEBDDBDCCBEBEADDACAECABBDBCCEBDCDCDADCDA

TYT Sosyal bdDCBCEBBCCCedDdCBDB     

Cevap Anahtarı B EEDCBCEBBCCCDADECBDBEBBEB

TYT Matematik CDBBDC DBEDBAaC  EBDB DEEC  B   a   AC  

Cevap Anahtarı B CDBBDCEDBEDBACCBDEBDBBDEECAEBDCACCBDACEA

TYT Fen DEEdED BCeBDBAE dcBb

Cevap Anahtarı B DEEEEDCBCBBDBAEBEBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 4 3 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 5 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 8 1 62
MUTLAK DEĞER 3 3 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 1 1 50
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ TÜRKMEN 12345  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 9 16,75 42 17,23 17,85 18,69

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,43 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,55 2,53 2,55

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,57 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,27 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 8,82 8,72 8,94

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 11,41 11,21 11,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,09 1,81 2,21

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 12,50 13,01 14,05

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,09 2,09 2,36

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,07 1,91 2,12

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,96 1,35 1,53

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 5,12 5,35 6,01

Toplam: 120 31 12 28,00 23 43,68 44,93 47,69

TYT Türkçe BaAdBaD   Ccd AbDbCDCECAeBeBCCEB        

Cevap Anahtarı A BDAEBDDEACCBEBADDACDCECABBDBCCEBDCDADADC

TYT Sosyal        C       BD Ce     

Cevap Anahtarı A CBEEDBCCEBADCCDBDECBBEBEB

TYT Matematik Ba  D  b E  B      BD                   

Cevap Anahtarı A BCDEDBDCDEECBEDBACCBDEBDBBBDAEBCCACCDAAE

TYT Fen E             B     

Cevap Anahtarı A EDEECEDBABCBBDBBCEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 10 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 4 1 80
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 0 15
MUTLAK DEĞER 3 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE DALLI 12345  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 17,23 17,85 18,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,43 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,55 2,53 2,55

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,57 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,27 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 8,82 8,72 8,94

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 11,41 11,21 11,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,09 1,81 2,21

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 12,50 13,01 14,05

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,09 2,09 2,36

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,07 1,91 2,12

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,96 1,35 1,53

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 5,12 5,35 6,01

Toplam: 120 46 33 37,75 31 43,68 44,93 47,69

TYT Türkçe AEBDcBc CBc EADcbCAECbeBeBbCdcDCDCDbbCbb

Cevap Anahtarı B AEBDDBDCCBEBEADDACAECABBDBCCEBDCDCDADCDA

TYT Sosyal bdaCBCEdBbdCDAbabBDB     

Cevap Anahtarı B EEDCBCEBBCCCDADECBDBEBBEB

TYT Matematik a    C DB DB  Cdb   BaaEdC              

Cevap Anahtarı B CDBBDCEDBEDBACCBDEBDBBDEECAEBDCACCBDACEA

TYT Fen  E E          bcE d 

Cevap Anahtarı B DEEEEDCBCBBDBAEBEBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 10 10 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 4 0 80
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 3 23
MUTLAK DEĞER 3 1 0 33
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATTAR 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 20,69 17,85 18,69

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,45 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,45 2,53 2,55

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,04 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,50 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 9,44 8,72 8,94

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 14,95 11,21 11,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,03 1,81 2,21

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 17,98 13,01 14,05

Fizik 7 1 3 0,25 4 3,12 2,09 2,36

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,07 1,91 2,12

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,16 1,35 1,53

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 8,35 5,35 6,01

Toplam: 120 54 22 48,50 40 56,45 44,93 47,69

TYT Türkçe dEecbBDCCB a  DcACAECAaBeaCC BDCDCDA CDc

Cevap Anahtarı B AEBDDBDCCBEBEADDACAECABBDBCCEBDCDCDADCDA

TYT Sosyal Ed eBC dB  CDA  CBDB     

Cevap Anahtarı B EEDCBCEBBCCCDADECBDBEBBEB

TYT Matematik   BBDCbeB   A C  E Dd DE C              

Cevap Anahtarı B CDBBDCEDBEDBACCBDEBDBBDEECAEBDCACCBDACEA

TYT Fen  dd bD eCeB B E cB  

Cevap Anahtarı B DEEEEDCBCBBDBAEBEBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 14 4 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 4 1 80
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 6 1 46
MUTLAK DEĞER 3 1 0 33
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA CENGİZ 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 20,69 17,85 18,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,45 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,45 2,53 2,55

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,04 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,50 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 9,44 8,72 8,94

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 14,95 11,21 11,83

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,03 1,81 2,21

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 17,98 13,01 14,05

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,12 2,09 2,36

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,07 1,91 2,12

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,16 1,35 1,53

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 8,35 5,35 6,01

Toplam: 120 57 33 48,75 41 56,45 44,93 47,69

TYT Türkçe eecEBcDdACCaE dDcACeCECAeBDBCCaBeCcbcA C

Cevap Anahtarı A BDAEBDDEACCBEBADDACDCECABBDBCCEBDCDADADC

TYT Sosyal ecbED e  B aeCDBDaCB     

Cevap Anahtarı A CBEEDBCCEBADCCDBDECBBEBEB

TYT Matematik BC  DBDa EECB D A CB E DB e e c         

Cevap Anahtarı A BCDEDBDCDEECBEDBACCBDEBDBBBDAEBCCACCDAAE

TYT Fen EDEc  eBAca BDBe Eec

Cevap Anahtarı A EDEECEDBABCBBDBBCEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 12 7 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 4 1 80
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 8 1 62
MUTLAK DEĞER 3 2 0 67
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE AŞCI 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 15 8,25 21 20,69 17,85 18,69

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,45 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,45 2,53 2,55

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,04 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,50 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 9,44 8,72 8,94

Matematik-1 30 9 10 6,50 22 14,95 11,21 11,83

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 3,03 1,81 2,21

TYT Matematik 40 9 12 6,00 15 17,98 13,01 14,05

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,12 2,09 2,36

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,07 1,91 2,12

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,16 1,35 1,53

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 8,35 5,35 6,01

Toplam: 120 35 39 25,25 21 56,45 44,93 47,69

TYT Türkçe aaAaBabEAddacaAD bCDCE       C    eeD ba

Cevap Anahtarı A BDAEBDDEACCBEBADDACDCECABBDBCCEBDCDADADC

TYT Sosyal      a C e   b BDdCB     

Cevap Anahtarı A CBEEDBCCEBADCCDBDECBBEBEB

TYT Matematik c a DBcCaEc BaDBA Cde e   e    ba       

Cevap Anahtarı A BCDEDBDCDEECBEDBACCBDEBDBBBDAEBCCACCDAAE

TYT Fen EDEEadDBe  a DcdaEdE

Cevap Anahtarı A EDEECEDBABCBBDBBCEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 1 4 20
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 1 40
PARAGRAF YORUMU 20 5 4 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 4 1 80
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 3 23
MUTLAK DEĞER 3 1 2 33
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 2 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 2 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA BAŞALAN 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 20,69 17,85 18,69

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,45 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,45 2,53 2,55

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 2,04 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,50 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 11 3,25 16 9,44 8,72 8,94

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 14,95 11,21 11,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,03 1,81 2,21

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1 17,98 13,01 14,05

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,12 2,09 2,36

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,07 1,91 2,12

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,16 1,35 1,53

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 8,35 5,35 6,01

Toplam: 120 36 39 26,25 22 56,45 44,93 47,69

TYT Türkçe caAEBaDdAb BcBcDDcCDCddcecDBCCcBDCDbcccC

Cevap Anahtarı A BDAEBDDEACCBEBADDACDCECABBDBCCEBDCDADADC

TYT Sosyal eBbca C Eddce eBDbdB     

Cevap Anahtarı A CBEEDBCCEBADCCDBDECBBEBEB

TYT Matematik ca deBbbD                               

Cevap Anahtarı A BCDEDBDCDEECBEDBACCBDEBDBBBDAEBCCACCDAAE

TYT Fen  DEd cDB  b Be B   E

Cevap Anahtarı A EDEECEDBABCBBDBBCEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 0 3 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
MUTLAK DEĞER 3 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 1 0 50
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞAN 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,45 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,45 2,53 2,55

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,04 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,50 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 9,44 8,72 8,94

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 14,95 11,21 11,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,03 1,81 2,21

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 17,98 13,01 14,05

Fizik 7 2 0 2,00 29 3,12 2,09 2,36

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,07 1,91 2,12

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,16 1,35 1,53

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 8,35 5,35 6,01

Toplam: 120 19 4 18,00 15 56,45 44,93 47,69

TYT Sosyal E DeBCEBB       CBDB     

Cevap Anahtarı B EEDCBCEBBCCCDADECBDBEBBEB

TYT Matematik    B C edc  A          E C              

Cevap Anahtarı B CDBBDCEDBEDBACCBDEBDBBDEECAEBDCACCBDACEA

TYT Fen  E E          E     

Cevap Anahtarı B DEEEEDCBCBBDBAEBEBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 2 2 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 0 23
MUTLAK DEĞER 3 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NİSA ARAN 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 20,69 17,85 18,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,45 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,45 2,53 2,55

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,04 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,50 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,44 8,72 8,94

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 14,95 11,21 11,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,03 1,81 2,21

TYT Matematik 40 4 7 2,25 6 17,98 13,01 14,05

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,12 2,09 2,36

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,07 1,91 2,12

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,16 1,35 1,53

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 8,35 5,35 6,01

Toplam: 120 49 36 40,00 33 56,45 44,93 47,69

TYT Türkçe AdBacBbdCBE  ADbbCAECbaBcBCCEdcdbC ADacA

Cevap Anahtarı B AEBDDBDCCBEBEADDACAECABBDBCCEBDCDCDADCDA

TYT Sosyal EdDeBCEBBCbCDA dCBDB     

Cevap Anahtarı B EEDCBCEBBCCCDADECBDBEBBEB

TYT Matematik   BB C e aa Abadc                       

Cevap Anahtarı B CDBBDCEDBEDBACCBDEBDBBDEECAEBDCACCBDACEA

TYT Fen  EdEdD edeBDBAEacBea

Cevap Anahtarı B DEEEEDCBCBBDBAEBEBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 1 4 20
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 10 9 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 2 1 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 4 15
MUTLAK DEĞER 3 0 2 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 2 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
F CEYDA 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 20,69 17,85 18,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,45 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,45 2,53 2,55

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,04 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,50 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,44 8,72 8,94

Matematik-1 30 23 6 21,50 72 14,95 11,21 11,83

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,03 1,81 2,21

TYT Matematik 40 29 8 27,00 68 17,98 13,01 14,05

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,12 2,09 2,36

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,07 1,91 2,12

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,16 1,35 1,53

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,35 5,35 6,01

Toplam: 120 85 30 77,50 65 56,45 44,93 47,69

TYT Türkçe aDAEBDcE  aBEadDDbCDCECAaBaBCCEcDeDADAaC

Cevap Anahtarı A BDAEBDDEACCBEBADDACDCECABBDBCCEBDCDADADC

TYT Sosyal eBbdDBCCcBADCCDBDdCB     

Cevap Anahtarı A CBEEDBCCEBADCCDBDECBBEBEB

TYT Matematik BCcaDBDCDEECBEDBAaCdaEBDBdB AE CC aCcAAE

Cevap Anahtarı A BCDEDBDCDEECBEDBACCBDEBDBBBDAEBCCACCDAAE

TYT Fen bDEEaEbBAdCeBDBeCEBE

Cevap Anahtarı A EDEECEDBABCBBDBBCEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 5 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 8 4 62
MUTLAK DEĞER 3 3 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 1 1 50
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATIMA ORDU 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 20,69 17,85 18,69

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,45 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,45 2,53 2,55

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,04 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,50 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,44 8,72 8,94

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 14,95 11,21 11,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,03 1,81 2,21

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 17,98 13,01 14,05

Toplam: 120 35 22 29,50 25 56,45 44,93 47,69

TYT Türkçe AEeaDab CBEe  D bCcECABaDBCCEccCD DAcace

Cevap Anahtarı B AEBDDBDCCBEBEADDACAECABBDBCCEBDCDCDADCDA

TYT Sosyal Ed CBaa BedCDd dCBDB     

Cevap Anahtarı B EEDCBCEBBCCCDADECBDBEBBEB

TYT Matematik           D A  dD      E                

Cevap Anahtarı B CDBBDCEDBEDBACCBDEBDBBDEECAEBDCACCBDACEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 20 12 7 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 1 0 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 1 15
MUTLAK DEĞER 3 1 0 33
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 10 17,50 44 20,69 17,85 18,69

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 14,95 11,21 11,83

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,03 1,81 2,21

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 17,98 13,01 14,05

Toplam: 120 40 12 37,00 31 56,45 44,93 47,69

TYT Türkçe AaBDbBDbd E E DcbCAECbBB   CE  dDC  eCDc

Cevap Anahtarı B AEBDDBDCCBEBEADDACAECABBDBCCEBDCDCDADCDA

TYT Matematik   BBDCbDBEDBAaC  E  BB EECA B C         

Cevap Anahtarı B CDBBDCEDBEDBACCBDEBDBBDEECAEBDCACCBDACEA
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 9 4 45

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 5 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 8 1 62
MUTLAK DEĞER 3 3 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR CYZ 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 20,69 17,85 18,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,45 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,45 2,53 2,55

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,04 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,50 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 9,44 8,72 8,94

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 14,95 11,21 11,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,03 1,81 2,21

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21 17,98 13,01 14,05

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,12 2,09 2,36

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,07 1,91 2,12

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,16 1,35 1,53

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 8,35 5,35 6,01

Toplam: 120 49 35 40,25 34 56,45 44,93 47,69

TYT Türkçe AEeDDBaaCBEBEAbDAaeECccBDdCCEBbCbeDAcacb

Cevap Anahtarı B AEBDDBDCCBEBEADDACAECABBDBCCEBDCDCDADCDA

TYT Sosyal baaCB ce CbCDdcbdBDB     

Cevap Anahtarı B EEDCBCEBBCCCDADECBDBEBBEB

TYT Matematik C  Bcd DBEa AbC a  DB bE                

Cevap Anahtarı B CDBBDCEDBEDBACCBDEBDBBDEECAEBDCACCBDACEA

TYT Fen  EEEda      B E EcB 

Cevap Anahtarı B DEEEEDCBCBBDBAEBEBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 10 10 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 3 1 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 5 2 38
MUTLAK DEĞER 3 1 2 33
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 1 0 50
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ERYILMAZ 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 20,69 17,85 18,69

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,45 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,45 2,53 2,55

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,04 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,50 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,44 8,72 8,94

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 14,95 11,21 11,83

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,03 1,81 2,21

TYT Matematik 40 20 7 18,25 46 17,98 13,01 14,05

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,12 2,09 2,36

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,07 1,91 2,12

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,16 1,35 1,53

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 8,35 5,35 6,01

Toplam: 120 65 23 59,25 49 56,45 44,93 47,69

TYT Türkçe BeAaBec A C aB DDACDCE baB BCCEBc DAD cC

Cevap Anahtarı A BDAEBDDEACCBEBADDACDCECABBDBCCEBDCDADADC

TYT Sosyal CcE  e CEBdbCCDBD CB     

Cevap Anahtarı A CBEEDBCCEBADCCDBDECBBEBEB

TYT Matematik cCb DBDbDEECBED AaCBD  DBBe    CC ad    

Cevap Anahtarı A BCDEDBDCDEECBEDBACCBDEBDBBBDAEBCCACCDAAE

TYT Fen EaE  bDBAa  BD   EBE

Cevap Anahtarı A EDEECEDBABCBBDBBCEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 1 4 20
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
PARAGRAF YORUMU 20 13 4 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 3 2 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 9 2 69
MUTLAK DEĞER 3 3 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVANUR 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 4 29,00 73 20,69 17,85 18,69

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,45 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,45 2,53 2,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,04 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,50 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 9,44 8,72 8,94

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 14,95 11,21 11,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,03 1,81 2,21

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 17,98 13,01 14,05

Fizik 7 1 1 0,75 11 3,12 2,09 2,36

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,07 1,91 2,12

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,16 1,35 1,53

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 8,35 5,35 6,01

Toplam: 120 58 13 54,75 46 56,45 44,93 47,69

TYT Türkçe BDAEBDbaA C EB DDACDCECAa  BCCEBDCa DADC

Cevap Anahtarı A BDAEBDDEACCBEBADDACDCECABBDBCCEBDCDADADC

TYT Sosyal CBb  B C BAbCCDBD CB     

Cevap Anahtarı A CBEEDBCCEBADCCDBDECBBEBEB

TYT Matematik aCbcDB C E  B D A Cd    B               

Cevap Anahtarı A BCDEDBDCDEECBEDBACCBDEBDBBBDAEBCCACCDAAE

TYT Fen   Eb   B c  BD d E  

Cevap Anahtarı A EDEECEDBABCBBDBBCEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 4 1 80
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 4 1 31
MUTLAK DEĞER 3 1 0 33
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL YAVUZ 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 11 15,25 38 20,69 17,85 18,69

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,45 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,45 2,53 2,55

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 2,04 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,50 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 9,44 8,72 8,94

Fizik 7 1 1 0,75 11 3,12 2,09 2,36

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,07 1,91 2,12

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,16 1,35 1,53

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 8,35 5,35 6,01

Toplam: 120 27 19 22,25 19 56,45 44,93 47,69

TYT Türkçe  adEBDa   C   dDcACDCEdABB BdCE eCc bd C

Cevap Anahtarı A BDAEBDDEACCBEBADDACDCECABBDBCCEBDCDADADC

TYT Sosyal eBb  Be bad   eBD CB     

Cevap Anahtarı A CBEEDBCCEBADCCDBDECBBEBEB

TYT Fen c E              E E

Cevap Anahtarı A EDEECEDBABCBBDBBCEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 11 5 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN TAŞKIN 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 20,69 17,85 18,69

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,45 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,45 2,53 2,55

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,04 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,50 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 9,44 8,72 8,94

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 14,95 11,21 11,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,03 1,81 2,21

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 17,98 13,01 14,05

Fizik 7 2 0 2,00 29 3,12 2,09 2,36

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,07 1,91 2,12

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,16 1,35 1,53

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 8,35 5,35 6,01

Toplam: 120 38 30 30,50 25 56,45 44,93 47,69

TYT Türkçe BadEBDD A CBEa DcACDCEdbeBbBeCEcDebeDADa

Cevap Anahtarı A BDAEBDDEACCBEBADDACDCECABBDBCCEBDCDADADC

TYT Sosyal Ccb bBa cBd    BDbdB     

Cevap Anahtarı A CBEEDBCCEBADCCDBDECBBEBEB

TYT Matematik d    B a E a       dD                   

Cevap Anahtarı A BCDEDBDCDEECBEDBACCBDEBDBBBDAEBCCACCDAAE

TYT Fen  DE    ab   BDcd E E

Cevap Anahtarı A EDEECEDBABCBBDBBCEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 1 2 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 2 15
MUTLAK DEĞER 3 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREMCAN CANDAN 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 20,69 17,85 18,69

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,45 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,45 2,53 2,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,04 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,50 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 9,44 8,72 8,94

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 14,95 11,21 11,83

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,03 1,81 2,21

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 17,98 13,01 14,05

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,12 2,09 2,36

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,07 1,91 2,12

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,16 1,35 1,53

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,35 5,35 6,01

Toplam: 120 101 18 96,50 80 56,45 44,93 47,69

TYT Türkçe AEBDDcDdCBEeEADcACAECbBBDBbCEBbCDCDADCbA

Cevap Anahtarı B AEBDDBDCCBEBEADDACAECABBDBCCEBDCDCDADCDA

TYT Sosyal EEDCBCEBBCCCDdDbCBDB     

Cevap Anahtarı B EEDCBCEBBCCCDADECBDBEBBEB

TYT Matematik CDBBDCbDBEDBACCBDEcDBBDEECAEBDCdaCBDACEA

Cevap Anahtarı B CDBBDCEDBEDBACCBDEBDBBDEECAEBDCACCBDACEA

TYT Fen cEEEEaaBCeBDBAE EBBC

Cevap Anahtarı B DEEEEDCBCBBDBAEBEBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 5 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 13 0 100
MUTLAK DEĞER 3 3 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 1 50
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 2 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER KARTAL 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 20,69 17,85 18,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,45 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,45 2,53 2,55

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,04 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,50 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 9,44 8,72 8,94

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 14,95 11,21 11,83

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,03 1,81 2,21

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79 17,98 13,01 14,05

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,12 2,09 2,36

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,07 1,91 2,12

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,16 1,35 1,53

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,35 5,35 6,01

Toplam: 120 90 24 84,00 70 56,45 44,93 47,69

TYT Türkçe ecAaBbDE CaadBADDbCDCECABBDBCCaBDecADA C

Cevap Anahtarı A BDAEBDDEACCBEBADDACDCECABBDBCCEBDCDADADC

TYT Sosyal eBbEcBCCEBADCCDBD CB     

Cevap Anahtarı A CBEEDBCCEBADCCDBDECBBEBEB

TYT Matematik BCDbDBDCDEECBEDBAaa DEBDBBB AEBCCdaCDAAE

Cevap Anahtarı A BCDEDBDCDEECBEDBACCBDEBDBBBDAEBCCACCDAAE

TYT Fen EDEbCEeBdBCeBDBd EBE

Cevap Anahtarı A EDEECEDBABCBBDBBCEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 5 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 9 2 69
MUTLAK DEĞER 3 3 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAVİ 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 20,69 17,85 18,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,45 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,45 2,53 2,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,04 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,50 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,44 8,72 8,94

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 14,95 11,21 11,83

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,03 1,81 2,21

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84 17,98 13,01 14,05

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,12 2,09 2,36

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,07 1,91 2,12

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,16 1,35 1,53

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 8,35 5,35 6,01

Toplam: 120 92 27 85,25 71 56,45 44,93 47,69

TYT Türkçe eDAEBaDEACCBEBADDbCbCEdbaBeBCCdBeCeAbADC

Cevap Anahtarı A BDAEBDDEACCBEBADDACDCECABBDBCCEBDCDADADC

TYT Sosyal edEdDBCCEdAcCCDBDdbB     

Cevap Anahtarı A CBEEDBCCEBADCCDBDECBBEBEB

TYT Matematik BCDbDBDCDEECBEDBAaCBDEBDBBBbAEBCCAdCDAcE

Cevap Anahtarı A BCDEDBDCDEECBEDBACCBDEBDBBBDAEBCCACCDAAE

TYT Fen EDEdCEDBABCeBDBdCE E

Cevap Anahtarı A EDEECEDBABCBBDBBCEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 5 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 11 2 85
MUTLAK DEĞER 3 3 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 1 1 50
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHLİKA 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 20,69 17,85 18,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,45 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,45 2,53 2,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,04 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,50 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 9,44 8,72 8,94

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 14,95 11,21 11,83

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,03 1,81 2,21

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67 17,98 13,01 14,05

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,12 2,09 2,36

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,07 1,91 2,12

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,16 1,35 1,53

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,35 5,35 6,01

Toplam: 120 84 28 77,00 64 56,45 44,93 47,69

TYT Türkçe BDAaBDDEACCBEBADbACDCECbeaeBbCEBD bADAaC

Cevap Anahtarı A BDAEBDDEACCBEBADDACDCECABBDBCCEBDCDADADC

TYT Sosyal eBEdaBeCEaAcCCDBDddB     

Cevap Anahtarı A CBEEDBCCEBADCCDBDECBBEBEB

TYT Matematik aC bDBDCDEECBEDBAaCB   DB B AE CCdaCDAAE

Cevap Anahtarı A BCDEDBDCDEECBEDBACCBDEBDBBBDAEBCCACCDAAE

TYT Fen EDEECEDBAeCeBDcebEBc

Cevap Anahtarı A EDEECEDBABCBBDBBCEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 12 7 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 4 1 80
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 8 1 62
MUTLAK DEĞER 3 3 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 2 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜNTEHA ASA 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 20,69 17,85 18,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,45 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,45 2,53 2,55

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,04 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,50 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 9,44 8,72 8,94

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 14,95 11,21 11,83

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,03 1,81 2,21

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69 17,98 13,01 14,05

Fizik 7 1 3 0,25 4 3,12 2,09 2,36

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,07 1,91 2,12

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,16 1,35 1,53

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 8,35 5,35 6,01

Toplam: 120 74 30 66,50 55 56,45 44,93 47,69

TYT Türkçe aDbEBaDEAC BEaADcACDCECAeBeBCCEBbacADA C

Cevap Anahtarı A BDAEBDDEACCBEBADDACDCECABBDBCCEBDCDADADC

TYT Sosyal eBbdD    d DbCDBDEbB     

Cevap Anahtarı A CBEEDBCCEBADCCDBDECBBEBEB

TYT Matematik BCaaDBDCDEECBEDBACCBDEBDB Ba   CC abDAA 

Cevap Anahtarı A BCDEDBDCDEECBEDBACCBDEBDBBBDAEBCCACCDAAE

TYT Fen dbEb   BAcCeBDcebEdE

Cevap Anahtarı A EDEECEDBABCBBDBBCEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 5 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 11 1 85
MUTLAK DEĞER 3 3 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 2 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİ 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 20,69 17,85 18,69

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,45 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,45 2,53 2,55

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,04 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,50 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 9,44 8,72 8,94

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 14,95 11,21 11,83

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,03 1,81 2,21

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 17,98 13,01 14,05

Fizik 7 2 1 1,75 25 3,12 2,09 2,36

Kimya 7 1 4 0,00 0 3,07 1,91 2,12

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,16 1,35 1,53

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 8,35 5,35 6,01

Toplam: 120 51 27 44,25 37 56,45 44,93 47,69

TYT Türkçe BcAdBceE C  E eDDbCbCE  BBeBCCE DeDcad C

Cevap Anahtarı A BDAEBDDEACCBEBADDACDCECABBDBCCEBDCDADADC

TYT Sosyal eBb      Bd C  BD CB     

Cevap Anahtarı A CBEEDBCCEBADCCDBDECBBEBEB

TYT Matematik BC bDBcCeEECBED A C DE DcBB   e C    A  

Cevap Anahtarı A BCDEDBDCDEECBEDBACCBDEBDBBBDAEBCCACCDAAE

TYT Fen E Eb   eAeb  e e E a

Cevap Anahtarı A EDEECEDBABCBBDBBCEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 1 4 20
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 20 11 6 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 5 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 9 1 69
MUTLAK DEĞER 3 2 1 67
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÜNLÜ 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 14 12,50 31 20,69 17,85 18,69

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,45 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,45 2,53 2,55

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,04 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,50 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 9,44 8,72 8,94

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 14,95 11,21 11,83

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,03 1,81 2,21

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41 17,98 13,01 14,05

Fizik 7 3 0 3,00 43 3,12 2,09 2,36

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 3,07 1,91 2,12

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,16 1,35 1,53

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 8,35 5,35 6,01

Toplam: 120 46 25 39,75 33 56,45 44,93 47,69

TYT Türkçe BaAa Db A     dD ACcCECABc  dCEBbacAcdaa

Cevap Anahtarı A BDAEBDDEACCBEBADDACDCECABBDBCCEBDCDADADC

TYT Sosyal eBE       AcbC BDECB     

Cevap Anahtarı A CBEEDBCCEBADCCDBDECBBEBEB

TYT Matematik BCabDBDCDEb BEeBA CBD  D       CC eb    

Cevap Anahtarı A BCDEDBDCDEECBEDBACCBDEBDBBBDAEBCCACCDAAE

TYT Fen  DEE   ad           

Cevap Anahtarı A EDEECEDBABCBBDBBCEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 1 3 20
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
PARAGRAF YORUMU 20 8 10 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 5 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 6 0 46
MUTLAK DEĞER 3 2 1 67
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA BOZDEMİR 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 20,69 17,85 18,69

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,45 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,45 2,53 2,55

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,04 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,50 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 9,44 8,72 8,94

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 14,95 11,21 11,83

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,03 1,81 2,21

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86 17,98 13,01 14,05

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,12 2,09 2,36

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,07 1,91 2,12

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,16 1,35 1,53

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,35 5,35 6,01

Toplam: 120 89 27 82,25 69 56,45 44,93 47,69

TYT Türkçe eDdaBecEACCBEBADDbCDeEbAaBDBCCEabCDAaADC

Cevap Anahtarı A BDAEBDDEACCBEBADDACDCECABBDBCCEBDCDADADC

TYT Sosyal ecbbDBeCEBAbdCDBDbCB     

Cevap Anahtarı A CBEEDBCCEBADCCDBDECBBEBEB

TYT Matematik BCDbDBDCDEECBEDBA CBDEBDB BDAEBCC aCDAAE

Cevap Anahtarı A BCDEDBDCDEECBEDBACCBDEBDBBBDAEBCCACCDAAE

TYT Fen EDEbCdcBABCBBDcBaE E

Cevap Anahtarı A EDEECEDBABCBBDBBCEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 5 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 11 0 85
MUTLAK DEĞER 3 3 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 1 1 50
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN AKIN 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 20,69 17,85 18,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,45 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,45 2,53 2,55

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,04 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,50 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,44 8,72 8,94

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 14,95 11,21 11,83

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,03 1,81 2,21

TYT Matematik 40 30 7 28,25 71 17,98 13,01 14,05

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,12 2,09 2,36

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,07 1,91 2,12

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,16 1,35 1,53

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 8,35 5,35 6,01

Toplam: 120 83 31 75,25 63 56,45 44,93 47,69

TYT Türkçe eDAEBaDEACCBEabDDbCDCECbeBbBCCdBDaDAbcca

Cevap Anahtarı A BDAEBDDEACCBEBADDACDCECABBDBCCEBDCDADADC

TYT Sosyal CBEdDBCCEBADbCeBDdbB     

Cevap Anahtarı A CBEEDBCCEBADCCDBDECBBEBEB

TYT Matematik BCDbDBDCDEECBEDBAaCBeEBDBaB d cCC aCDAAE

Cevap Anahtarı A BCDEDBDCDEECBEDBACCBDEBDBBBDAEBCCACCDAAE

TYT Fen EDEb EeBAeC BDBedE E

Cevap Anahtarı A EDEECEDBABCBBDBBCEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 5 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 9 3 69
MUTLAK DEĞER 3 3 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 2 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞENNUR 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 20,69 17,85 18,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,45 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,45 2,53 2,55

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,04 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,50 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 9,44 8,72 8,94

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 14,95 11,21 11,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,03 1,81 2,21

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 17,98 13,01 14,05

Fizik 7 2 1 1,75 25 3,12 2,09 2,36

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,07 1,91 2,12

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,16 1,35 1,53

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 8,35 5,35 6,01

Toplam: 120 70 25 63,75 53 56,45 44,93 47,69

TYT Türkçe BaAEBDDEeCCBEeAcDACDCECbeBeBCCEBDCcADAca

Cevap Anahtarı A BDAEBDDEACCBEBADDACDCECABBDBCCEBDCDADADC

TYT Sosyal eBbdDBCCcBdbeCDcDECB     

Cevap Anahtarı A CBEEDBCCEBADCCDBDECBBEBEB

TYT Matematik BCb DB CDEEC EDcA C  E  BBB A           

Cevap Anahtarı A BCDEDBDCDEECBEDBACCBDEBDBBBDAEBCCACCDAAE

TYT Fen E Eb   BAdCd DceCEBE

Cevap Anahtarı A EDEECEDBABCBBDBBCEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 4 0 80
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 8 0 62
MUTLAK DEĞER 3 2 0 67
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 1 1 50
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE BİRGİN 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 20,69 17,85 18,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,45 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,45 2,53 2,55

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,04 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,50 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 9,44 8,72 8,94

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 14,95 11,21 11,83

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,03 1,81 2,21

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69 17,98 13,01 14,05

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,12 2,09 2,36

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,07 1,91 2,12

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,16 1,35 1,53

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 8,35 5,35 6,01

Toplam: 120 90 22 84,50 70 56,45 44,93 47,69

TYT Türkçe AEBDDBDCCBEBEADbb AECAaBeBdCdBbCDCDADCDA

Cevap Anahtarı B AEBDDBDCCBEBEADDACAECABBDBCCEBDCDCDADCDA

TYT Sosyal bdaCBCcBBCdCeAbEdBDB     

Cevap Anahtarı B EEDCBCEBBCCCDADECBDBEBBEB

TYT Matematik CDBBDCaaBEDBA CBaEdDB DEEC  B C aCBDACEA

Cevap Anahtarı B CDBBDCEDBEDBACCBDEBDBBDEECAEBDCACCBDACEA

TYT Fen DE EEDCBCeBDBAEBEBBa

Cevap Anahtarı B DEEEEDCBCBBDBAEBEBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 4 1 80
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 9 1 69
MUTLAK DEĞER 3 3 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 1 1 50
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE SE *NÇ 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 20,69 17,85 18,69

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,45 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,45 2,53 2,55

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,04 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,50 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,44 8,72 8,94

Matematik-1 30 15 8 13,00 43 14,95 11,21 11,83

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,03 1,81 2,21

TYT Matematik 40 21 9 18,75 47 17,98 13,01 14,05

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,12 2,09 2,36

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,07 1,91 2,12

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,16 1,35 1,53

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 8,35 5,35 6,01

Toplam: 120 61 39 51,25 43 56,45 44,93 47,69

TYT Türkçe AEBDbBceCBda  bcACdEdAaccBdCdcDCceDA CDA

Cevap Anahtarı B AEBDDBDCCBEBEADDACAECABBDBCCEBDCDCDADCDA

TYT Sosyal baDedC dBCeC   ECBDB     

Cevap Anahtarı B EEDCBCEBBCCCDADECBDBEBBEB

TYT Matematik aDcBDCbDBbcBAaCB E cB eEE A   C aCBDAC  

Cevap Anahtarı B CDBBDCEDBEDBACCBDEBDBBDEECAEBDCACCBDACEA

TYT Fen DE bED d cBDBdEBcBea

Cevap Anahtarı B DEEEEDCBCBBDBAEBEBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 20 11 8 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 4 1 80
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 6 2 46
MUTLAK DEĞER 3 1 2 33
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 2 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ENGIN 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 20,69 17,85 18,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,45 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,45 2,53 2,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,04 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,50 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 9,44 8,72 8,94

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 14,95 11,21 11,83

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,03 1,81 2,21

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74 17,98 13,01 14,05

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,12 2,09 2,36

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,07 1,91 2,12

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,16 1,35 1,53

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,35 5,35 6,01

Toplam: 120 89 28 82,00 68 56,45 44,93 47,69

TYT Türkçe BDAEBcDEACCaEabDDbbDbECbaBcBbCEBDCcADAeC

Cevap Anahtarı A BDAEBDDEACCBEBADDACDCECABBDBCCEBDCDADADC

TYT Sosyal CBbaDBCCEaAbCCDBDECB     

Cevap Anahtarı A CBEEDBCCEBADCCDBDECBBEBEB

TYT Matematik dCDEDBDCDEEbBEDBAaCBbEBDB B AEBCC aCaAAE

Cevap Anahtarı A BCDEDBDCDEECBEDBACCBDEBDBBBDAEBCCACCDAAE

TYT Fen EaEEaEDBABCeBDBebEBE

Cevap Anahtarı A EDEECEDBABCBBDBBCEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 4 1 80
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 8 3 62
MUTLAK DEĞER 3 3 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 2 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAVAŞ 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 20,69 17,85 18,69

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,45 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,45 2,53 2,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,04 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,50 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,44 8,72 8,94

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 14,95 11,21 11,83

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,03 1,81 2,21

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 17,98 13,01 14,05

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,12 2,09 2,36

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,07 1,91 2,12

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,16 1,35 1,53

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,35 5,35 6,01

Toplam: 120 99 19 94,25 79 56,45 44,93 47,69

TYT Türkçe BaAEBcDEACCBEBADDbCDCECAaaaBCCEBDCbdbADC

Cevap Anahtarı A BDAEBDDEACCBEBADDACDCECABBDBCCEBDCDADADC

TYT Sosyal eBbE BCCEBAbCCDBDdCB     

Cevap Anahtarı A CBEEDBCCEBADCCDBDECBBEBEB

TYT Matematik BCDbDBDCDEECBEDBAaCB EBDBBBDAEBCCdaCDAAE

Cevap Anahtarı A BCDEDBDCDEECBEDBACCBDEBDBBBDAEBCCACCDAAE

TYT Fen dDEECEDBABCBBDBBCEeE

Cevap Anahtarı A EDEECEDBABCBBDBBCEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 5 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 11 1 85
MUTLAK DEĞER 3 3 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 2 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE METE 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 20,69 17,85 18,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,45 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,45 2,53 2,55

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,04 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,50 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,44 8,72 8,94

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 14,95 11,21 11,83

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,03 1,81 2,21

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31 17,98 13,01 14,05

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,12 2,09 2,36

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,07 1,91 2,12

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,16 1,35 1,53

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,35 5,35 6,01

Toplam: 120 65 28 58,00 48 56,45 44,93 47,69

TYT Türkçe AEBDbBcCCBEeEeDDeC ECABBeBCCE DCcbaAaCcA

Cevap Anahtarı B AEBDDBDCCBEBEADDACAECABBDBCCEBDCDCDADCDA

TYT Sosyal EdaeBCcB  eCDd dCBDB     

Cevap Anahtarı B EEDCBCEBBCCCDADECBDBEBBEB

TYT Matematik   cBDCbeB DBA Ca E D  eEE  a  C      C  

Cevap Anahtarı B CDBBDCEDBEDBACCBDEBDBBDEECAEBDCACCBDACEA

TYT Fen DEcEbDCBCeBDBAEB B a

Cevap Anahtarı B DEEEEDCBCBBDBAEBEBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 13 6 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 3 2 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 5 1 38
MUTLAK DEĞER 3 2 0 67
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 18 9,50 24 20,69 17,85 18,69

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,45 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,45 2,53 2,55

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,04 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,50 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 9,44 8,72 8,94

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 14,95 11,21 11,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,03 1,81 2,21

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 17,98 13,01 14,05

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,12 2,09 2,36

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,07 1,91 2,12

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,16 1,35 1,53

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 8,35 5,35 6,01

Toplam: 120 28 29 20,75 17 56,45 44,93 47,69

TYT Türkçe AEecbdb CBa   b baeECAeBaBeCE DCD b baec

Cevap Anahtarı B AEBDDBDCCBEBEADDACAECABBDBCCEBDCDCDADCDA

TYT Sosyal                bCeDB     

Cevap Anahtarı B EEDCBCEBBCCCDADECBDBEBBEB

TYT Matematik e BBeC eBE  A                           

Cevap Anahtarı B CDBBDCEDBEDBACCBDEBDBBDEECAEBDCACCBDACEA

TYT Fen DEEEb        bbeE da

Cevap Anahtarı B DEEEEDCBCBBDBAEBEBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 1 4 20
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 3 20
PARAGRAF YORUMU 20 9 8 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 3 1 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 0 15
MUTLAK DEĞER 3 1 1 33
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 2 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SOLMAZ 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 20,69 17,85 18,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,45 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,45 2,53 2,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,04 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,50 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,44 8,72 8,94

Matematik-1 30 21 8 19,00 63 14,95 11,21 11,83

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,03 1,81 2,21

TYT Matematik 40 23 10 20,50 51 17,98 13,01 14,05

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,12 2,09 2,36

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,07 1,91 2,12

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,16 1,35 1,53

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 8,35 5,35 6,01

Toplam: 120 74 35 65,25 54 56,45 44,93 47,69

TYT Türkçe BDAaBbDEACCaE cDDACDCECbBBbaCCEdcCDbDAea

Cevap Anahtarı A BDAEBDDEACCBEBADDACDCECABBDBCCEBDCDADADC

TYT Sosyal CBbdDBeCcBADeCDBD CB     

Cevap Anahtarı A CBEEDBCCEBADCCDBDECBBEBEB

TYT Matematik BCbcDBeCDEECBEDBA CdaEcDBdBDbE  C ad  A 

Cevap Anahtarı A BCDEDBDCDEECBEDBACCBDEBDBBBDAEBCCACCDAAE

TYT Fen EDEbCdDBAeCdaeBd E c

Cevap Anahtarı A EDEECEDBABCBBDBBCEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 5 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 9 3 69
MUTLAK DEĞER 3 2 1 67
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YILMAZ 12345  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 20,69 17,85 18,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,45 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,45 2,53 2,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,04 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,50 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,44 8,72 8,94

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 14,95 11,21 11,83

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,03 1,81 2,21

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 17,98 13,01 14,05

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,12 2,09 2,36

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,07 1,91 2,12

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,16 1,35 1,53

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,35 5,35 6,01

Toplam: 120 85 27 78,25 65 56,45 44,93 47,69

TYT Türkçe eDAEBccEeCCaEBADbbCDCEC eBeBCCEBbCbcbAeC

Cevap Anahtarı A BDAEBDDEACCBEBADDACDCECABBDBCCEBDCDADADC

TYT Sosyal CBbdDBCCEdADeCDBDaaB     

Cevap Anahtarı A CBEEDBCCEBADCCDBDECBBEBEB

TYT Matematik BdD DBDCDEECBEDBA CcDE DB B A cCC CCDAAE

Cevap Anahtarı A BCDEDBDCDEECBEDBACCBDEBDBBBDAEBCCACCDAAE

TYT Fen EDEECEDBAeCeBDBeaEBE

Cevap Anahtarı A EDEECEDBABCBBDBBCEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 12 7 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 5 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 9 1 69
MUTLAK DEĞER 3 3 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 2 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN AÇAR 12345  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 20 8,00 20 13,54 17,85 18,69

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,48 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,08 2,53 2,55

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,29 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,87 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 8,71 8,72 8,94

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,38 2,09 2,36

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,02 1,91 2,12

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,31 1,35 1,53

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,67 5,35 6,01

Toplam: 120 22 24 16,00 13 29,75 44,93 47,69

TYT Türkçe eadEcb    CBa eDcdacCEdAB aceCbaDCc DAca

Cevap Anahtarı A BDAEBDDEACCBEBADDACDCECABBDBCCEBDCDADADC

TYT Sosyal eBb  BC EBd   DB d B     

Cevap Anahtarı A CBEEDBCCEBADCCDBDECBBEBEB

TYT Fen E                   

Cevap Anahtarı A EDEECEDBABCBBDBBCEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 1 3 20
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20
PARAGRAF YORUMU 20 9 9 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE YAŞAR 12345  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 12 12,00 30 13,54 17,85 18,69

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,48 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,08 2,53 2,55

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,29 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,87 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 8,71 8,72 8,94

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 6,02 11,21 11,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,81 1,81 2,21

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 6,83 13,01 14,05

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,38 2,09 2,36

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,02 1,91 2,12

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,31 1,35 1,53

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,67 5,35 6,01

Toplam: 120 29 19 24,25 20 29,75 44,93 47,69

TYT Türkçe AEeab   C a  ADc   EaAaBbBCCEccdD  A Cc 

Cevap Anahtarı B AEBDDBDCCBEBEADDACAECABBDBCCEBDCDCDADCDA

TYT Sosyal b aCBCcdBCdCD  dCBDB     

Cevap Anahtarı B EEDCBCEBBCCCDADECBDBEBBEB

TYT Matematik      C         d       E                

Cevap Anahtarı B CDBBDCEDBEDBACCBDEBDBBDEECAEBDCACCBDACEA

TYT Fen               E     

Cevap Anahtarı B DEEEEDCBCBBDBAEBEBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 1 2 20
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 2 20
PARAGRAF YORUMU 20 10 6 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 2 0 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 1 0
MUTLAK DEĞER 3 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECENAZ 12345  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 13,54 17,85 18,69

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,48 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,08 2,53 2,55

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,29 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,87 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 8,71 8,72 8,94

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 6,02 11,21 11,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,81 1,81 2,21

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 6,83 13,01 14,05

Toplam: 120 39 30 31,50 26 29,75 44,93 47,69

TYT Türkçe AEBabBcdCBEd dcDACeECeaa BdCE ceDCDdDCab

Cevap Anahtarı B AEBDDBDCCBEBEADDACAECABBDBCCEBDCDCDADCDA

TYT Sosyal baceBCEBB dC badaBDB     

Cevap Anahtarı B EEDCBCEBBCCCDADECBDBEBBEB

TYT Matematik  bBBcC e EDBACCBa                       

Cevap Anahtarı B CDBBDCEDBEDBACCBDEBDBBDEECAEBDCACCBDACEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 9 9 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 2 1 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 5 1 38
MUTLAK DEĞER 3 2 1 67
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TEPE 12345  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 12 10,00 25 13,54 17,85 18,69

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,48 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,08 2,53 2,55

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,29 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,87 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 8,71 8,72 8,94

Matematik-1 30 7 0 7,00 23 6,02 11,21 11,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,81 1,81 2,21

TYT Matematik 40 7 0 7,00 18 6,83 13,01 14,05

Toplam: 120 29 14 25,50 21 29,75 44,93 47,69

TYT Türkçe  ce DBeCaBda  bDACeE  e   dCE  Cb De C  

Cevap Anahtarı B AEBDDBDCCBEBEADDACAECABBDBCCEBDCDCDADCDA

TYT Sosyal b  Cd EBBC   A   BDB     

Cevap Anahtarı B EEDCBCEBBCCCDADECBDBEBBEB

TYT Matematik C B  C      AC  D  D                    

Cevap Anahtarı B CDBBDCEDBEDBACCBDEBDBBDEECAEBDCACCBDACEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 2 40
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 20 6 4 30

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 2 0 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 4 0 31
MUTLAK DEĞER 3 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YÜKSEK 12345  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 13,54 17,85 18,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,48 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,08 2,53 2,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,29 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,87 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 8,71 8,72 8,94

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 6,02 11,21 11,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,81 1,81 2,21

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 6,83 13,01 14,05

Toplam: 120 50 24 44,00 37 29,75 44,93 47,69

TYT Türkçe baBDbBcCCec EADDACAEdAaceadCdBbCDCDADCDA

Cevap Anahtarı B AEBDDBDCCBEBEADDACAECABBDBCCEBDCDCDADCDA

TYT Sosyal EdDCBCcBBCeCDADbCBDB     

Cevap Anahtarı B EEDCBCEBBCCCDADECBDBEBBEB

TYT Matematik CbcBcC DBaD A  d   D   E   a            

Cevap Anahtarı B CDBBDCEDBEDBACCBDEBDBBDEECAEBDCACCBDACEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 4 1 80
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 1 23
MUTLAK DEĞER 3 1 2 33
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR AYVA 12345  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 13,54 17,85 18,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,48 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,08 2,53 2,55

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,29 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,87 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 8,71 8,72 8,94

Matematik-1 30 12 7 10,25 34 6,02 11,21 11,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,81 1,81 2,21

TYT Matematik 40 12 7 10,25 26 6,83 13,01 14,05

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,38 2,09 2,36

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,02 1,91 2,12

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,31 1,35 1,53

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 0,67 5,35 6,01

Toplam: 120 57 29 49,75 41 29,75 44,93 47,69

TYT Türkçe AEBaDBcCCcEaEADDACAECAaaeaCCEebCDCeADacA

Cevap Anahtarı B AEBDDBDCCBEBEADDACAECABBDBCCEBDCDCDADCDA

TYT Sosyal EEaCBCEBBCeCDdcaCBDB     

Cevap Anahtarı B EEDCBCEBBCCCDADECBDBEBBEB

TYT Matematik C dBDC bBED AaCda  Da eE    B           

Cevap Anahtarı B CDBBDCEDBEDBACCBDEBDBBDEECAEBDCACCBDACEA

TYT Fen  E E          E ccee

Cevap Anahtarı B DEEEEDCBCBBDBAEBEBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 3 2 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 5 4 38
MUTLAK DEĞER 3 3 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 2 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRA 12345  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 13,54 17,85 18,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,48 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,08 2,53 2,55

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,29 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,87 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 8,71 8,72 8,94

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 6,02 11,21 11,83

Geometri 10 5 2 4,50 45 0,81 1,81 2,21

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56 6,83 13,01 14,05

Toplam: 120 64 24 58,00 48 29,75 44,93 47,69

TYT Türkçe AEBabBcCCaEaE DcACAECAeBcBCCEcDaDCDccacA

Cevap Anahtarı B AEBDDBDCCBEBEADDACAECABBDBCCEBDCDCDADCDA

TYT Sosyal EEaeBCEBBCeCDA dCBDB     

Cevap Anahtarı B EEDCBCEBBCCCDADECBDBEBBEB

TYT Matematik CDBBDCbDBEDBA C  E DB bEcC  BbC  CccAC A

Cevap Anahtarı B CDBBDCEDBEDBACCBDEBDBBDEECAEBDCACCBDACEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 5 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 8 1 62
MUTLAK DEĞER 3 3 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA KAMER 12345  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 13,54 17,85 18,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,48 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,08 2,53 2,55

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,29 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,87 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 8,71 8,72 8,94

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 6,02 11,21 11,83

Geometri 10 4 0 4,00 40 0,81 1,81 2,21

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 6,83 13,01 14,05

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,38 2,09 2,36

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,02 1,91 2,12

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,31 1,35 1,53

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 0,67 5,35 6,01

Toplam: 120 64 19 59,25 49 29,75 44,93 47,69

TYT Türkçe BDAEBDc  CC aBbDDACDCEbbaaeBbCEcDbD aADa

Cevap Anahtarı A BDAEBDDEACCBEBADDACDCECABBDBCCEBDCDADADC

TYT Sosyal CBbdDBCCEBA eCDBD CB     

Cevap Anahtarı A CBEEDBCCEBADCCDBDECBBEBEB

TYT Matematik BCD DBDCDEECBED A C e  DBB     CC  C A  

Cevap Anahtarı A BCDEDBDCDEECBEDBACCBDEBDBBBDAEBCCACCDAAE

TYT Fen            d  Be E E

Cevap Anahtarı A EDEECEDBABCBBDBBCEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 10 9 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 5 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 7 1 54
MUTLAK DEĞER 3 3 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ND 12345  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,48 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 3,08 2,53 2,55

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,29 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,87 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 10 0,50 3 8,71 8,72 8,94

Matematik-1 30 2 21 -3,25 -11 6,02 11,21 11,83

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,81 1,81 2,21

TYT Matematik 40 3 21 -2,25 -6 6,83 13,01 14,05

Toplam: 120 6 31 -1,75 -1 29,75 44,93 47,69

TYT Sosyal E   d   cddCbbcbd cB     

Cevap Anahtarı B EEDCBCEBBCCCDADECBDBEBBEB

TYT Matematik bcddDb cdEbabed eccb dcc    de  C       

Cevap Anahtarı B CDBBDCEDBEDBACCBDEBDBBDEECAEBDCACCBDACEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 0 5 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 10 0
MUTLAK DEĞER 3 2 1 67
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA ÇETİN 12345  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 13,54 17,85 18,69

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,48 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,08 2,53 2,55

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,29 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,87 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 8,71 8,72 8,94

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 6,02 11,21 11,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,81 1,81 2,21

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 6,83 13,01 14,05

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,38 2,09 2,36

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,02 1,91 2,12

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,31 1,35 1,53

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,67 5,35 6,01

Toplam: 120 39 17 34,75 29 29,75 44,93 47,69

TYT Türkçe BDAEBbDEe   EacDbACeCECAeaDBCC ecCcbDdDC

Cevap Anahtarı A BDAEBDDEACCBEBADDACDCECABBDBCCEBDCDADADC

TYT Sosyal Ccb  B  EB  C  BD CB     

Cevap Anahtarı A CBEEDBCCEBADCCDBDECBBEBEB

TYT Matematik B Db   C E        C    D a              

Cevap Anahtarı A BCDEDBDCDEECBEDBACCBDEBDBBBDAEBCCACCDAAE

TYT Fen                  E  

Cevap Anahtarı A EDEECEDBABCBBDBBCEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 11 8 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 3 0 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 2 1 15
MUTLAK DEĞER 3 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER A 12345  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 26 3,50 9 13,54 17,85 18,69

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,48 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,08 2,53 2,55

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,29 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,87 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 8,71 8,72 8,94

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,38 2,09 2,36

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,02 1,91 2,12

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,31 1,35 1,53

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,67 5,35 6,01

Toplam: 120 19 36 10,00 8 29,75 44,93 47,69

TYT Türkçe dEeacBcbdadc ADcAb Ebbd eBeCbe ebCcdbCeb

Cevap Anahtarı B AEBDDBDCCBEBEADDACAECABBDBCCEBDCDCDADCDA

TYT Sosyal E ceBCcBBebacA dd DB     

Cevap Anahtarı B EEDCBCEBBCCCDADECBDBEBBEB

TYT Fen  E            b     

Cevap Anahtarı B DEEEEDCBCBBDBAEBEBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 20 5 13 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA SEVİMLİ 12345  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 13 15,75 39 13,54 17,85 18,69

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,48 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,08 2,53 2,55

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,29 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,87 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 8,71 8,72 8,94

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 6,02 11,21 11,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,81 1,81 2,21

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 6,83 13,01 14,05

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,38 2,09 2,36

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,02 1,91 2,12

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,31 1,35 1,53

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,67 5,35 6,01

Toplam: 120 31 25 24,75 21 29,75 44,93 47,69

TYT Türkçe  DAEBcb eC ad  bbACDbE AacbcCCEB CD DAbC

Cevap Anahtarı A BDAEBDDEACCBEBADDACDCECABBDBCCEBDCDADADC

TYT Sosyal ecb a CC Bd C DBe CB     

Cevap Anahtarı A CBEEDBCCEBADCCDBDECBBEBEB

TYT Matematik Be  D  C E    c    da   c               

Cevap Anahtarı A BCDEDBDCDEECBEDBACCBDEBDBBBDAEBCCACCDAAE

TYT Fen                e    

Cevap Anahtarı A EDEECEDBABCBBDBBCEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
PARAGRAF YORUMU 20 12 6 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 4 0 80
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 3 0
MUTLAK DEĞER 3 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YILDIRIM 12345  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 21 4,75 12 13,54 17,85 18,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,48 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 3,08 2,53 2,55

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,29 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,87 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 11 3,25 16 8,71 8,72 8,94

Matematik-1 30 3 8 1,00 3 6,02 11,21 11,83

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,81 1,81 2,21

TYT Matematik 40 4 8 2,00 5 6,83 13,01 14,05

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,38 2,09 2,36

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,02 1,91 2,12

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,31 1,35 1,53

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,67 5,35 6,01

Toplam: 120 21 41 10,75 9 29,75 44,93 47,69

TYT Türkçe eebcBaD   CBdBcabdb  EaAaBDceCc be d d a

Cevap Anahtarı A BDAEBDDEACCBEBADDACDCECABBDBCCEBDCDADADC

TYT Sosyal eBEEadebac  bb BDEaa     

Cevap Anahtarı A CBEEDBCCEBADCCDBDECBBEBEB

TYT Matematik  bD    a   e  c A  d  dc Bd     C       

Cevap Anahtarı A BCDEDBDCDEECBEDBACCBDEBDBBBDAEBCCACCDAAE

TYT Fen   E              b  

Cevap Anahtarı A EDEECEDBABCBBDBBCEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 5 0
PARAGRAF YORUMU 20 5 9 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 4 15
MUTLAK DEĞER 3 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA AKÇIN 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 8 18,00 45 18,00 17,85 18,69

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,75 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,75 2,53 2,55

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 -0,75 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,00 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 3,25 8,72 8,94

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 6,25 11,21 11,83

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,50 1,81 2,21

TYT Matematik 40 9 9 6,75 17 6,75 13,01 14,05

Toplam: 120 34 24 28,00 23 28,00 44,93 47,69

TYT Türkçe BbA cDc Ae  d  DDbCDCEC   DBCCE D ceDA C

Cevap Anahtarı A BDAEBDDEACCBEBADDACDCECABBDBCCEBDCDADADC

TYT Sosyal edb     cBdbb  BD CB     

Cevap Anahtarı A CBEEDBCCEBADCCDBDECBBEBEB

TYT Matematik  C cDB CaEd d    CCd     aB c   d  eD   

Cevap Anahtarı A BCDEDBDCDEECBEDBACCBDEBDBBBDAEBCCACCDAAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 1 3 20
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 12 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 3 1 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 4 2 31
MUTLAK DEĞER 3 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİRHAN ÖZER 12345 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 22 9,50 24 11,50 17,85 18,69

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,33 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,17 2,53 2,55

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,58 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,17 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 5,25 8,72 8,94

Matematik-1 30 8 12 5,00 17 3,83 11,21 11,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,08 1,81 2,21

TYT Matematik 40 8 12 5,00 13 3,75 13,01 14,05

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,58 2,09 2,36

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,42 1,91 2,12

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,17 1,35 1,53

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 6,17 5,35 6,01

Toplam: 120 37 47 25,25 21 26,67 44,93 47,69

TYT Türkçe AaBabBa CBd E bDbCbEdbedbaaCdBbecCDAcCcb

Cevap Anahtarı B AEBDDBDCCBEBEADDACAECABBDBCCEBDCDCDADCDA

TYT Sosyal Edaec EBB dCDdccCBDB     

Cevap Anahtarı B EEDCBCEBBCCCDADECBDBEBBEB

TYT Matematik e  BDd DBac Aa db  D BDd deac           

Cevap Anahtarı B CDBBDCEDBEDBACCBDEBDBBDEECAEBDCACCBDACEA

TYT Fen eE Ede        E Ece 

Cevap Anahtarı B DEEEEDCBCBBDBAEBEBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 1 4 20
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 20 7 13 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 2 2 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 4 5 31
MUTLAK DEĞER 3 1 2 33
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
E EMİR ÇIĞRIL 0 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 8 8,00 20 11,50 17,85 18,69

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,33 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,17 2,53 2,55

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,58 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,17 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 1 2,75 14 5,25 8,72 8,94

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 3,83 11,21 11,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,08 1,81 2,21

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 3,75 13,01 14,05

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,58 2,09 2,36

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,42 1,91 2,12

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,17 1,35 1,53

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 6,17 5,35 6,01

Toplam: 120 28 12 25,00 21 26,67 44,93 47,69

TYT Türkçe A B                EC Ba    EccCcCDbaabA

Cevap Anahtarı B AEBDDBDCCBEBEADDACAECABBDBCCEBDCDCDADCDA

TYT Sosyal E  e C B                 

Cevap Anahtarı B EEDCBCEBBCCCDADECBDBEBBEB

TYT Matematik   B                                     

Cevap Anahtarı B CDBBDCEDBEDBACCBDEBDBBDEECAEBDCACCBDACEA

TYT Fen DE EED BCcB BAEBEBed

Cevap Anahtarı B DEEEEDCBCBBDBAEBEBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 0 20
PARAGRAF YORUMU 20 7 8 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 1 0 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
MUTLAK DEĞER 3 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 2 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA KAYMAK 12345 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 11,50 17,85 18,69

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,33 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,17 2,53 2,55

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,58 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,17 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 5,25 8,72 8,94

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 3,83 11,21 11,83

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,08 1,81 2,21

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13 3,75 13,01 14,05

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,58 2,09 2,36

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,42 1,91 2,12

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,17 1,35 1,53

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 6,17 5,35 6,01

Toplam: 120 39 37 29,75 25 26,67 44,93 47,69

TYT Türkçe baBeDBaCCcE   DabCAECeecaBCCEBbCbdcdDCDA

Cevap Anahtarı B AEBDDBDCCBEBEADDACAECABBDBCCEBDCDCDADCDA

TYT Sosyal b aCc aBeC Cbb  aBDB     

Cevap Anahtarı B EEDCBCEBBCCCDADECBDBEBBEB

TYT Matematik   aBeb Dd D   CB   D  bE e        c     

Cevap Anahtarı B CDBBDCEDBEDBACCBDEBDBBDEECAEBDCACCBDACEA

TYT Fen aEEd   ad     E cBc 

Cevap Anahtarı B DEEEEDCBCBBDBAEBEBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 2 3 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 4 1 31
MUTLAK DEĞER 3 1 1 33
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ALAGÖZ 12345 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 21 9,75 24 9,75 17,85 18,69

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,00 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 4,00 2,53 2,55

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,00 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 8,00 8,72 8,94

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 11,25 11,21 11,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,81 2,21

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 11,25 13,01 14,05

Toplam: 120 36 28 29,00 24 29,00 44,93 47,69

TYT Türkçe AaBabBa CBd   bcbCbEdbedDaaCdBbCcCbAaCbA

Cevap Anahtarı B AEBDDBDCCBEBEADDACAECABBDBCCEBDCDCDADCDA

TYT Sosyal EdaecCEBB       CBDB     

Cevap Anahtarı B EEDCBCEBBCCCDADECBDBEBBEB

TYT Matematik C aBDdEDBE  AC  D  D   E  e             

Cevap Anahtarı B CDBBDCEDBEDBACCBDEBDBBDEECAEBDCACCBDACEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 1 4 20
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20
PARAGRAF YORUMU 20 9 11 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 3 2 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 5 0 38
MUTLAK DEĞER 3 2 0 67
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İCLAL ÖZTÜRK 94 12S

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 10 14,50 36 14,50 17,85 18,69

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,25 1,36 1,44

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,00 2,53 2,55

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,50 1,60 1,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,00 3,23 3,41

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 7,75 8,72 8,94

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 0,50 11,21 11,83

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,81 2,21

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1 0,50 13,01 14,05

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,00 2,09 2,36

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 1,91 2,12

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,75 1,35 1,53

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,75 5,35 6,01

Toplam: 120 30 22 24,50 20 24,50 44,93 47,69

TYT Türkçe AEBa Bb  Bac  DDAC E  BB   CE bebCDA abd

Cevap Anahtarı B AEBDDBDCCBEBEADDACAECABBDBCCEBDCDCDADCDA

TYT Sosyal a bCa  BBCdCDd   BDB     

Cevap Anahtarı B EEDCBCEBBCCCDADECBDBEBBEB

TYT Matematik  b   d D  c    d      Ddd               

Cevap Anahtarı B CDBBDCEDBEDBACCBDEBDBBDEECAEBDCACCBDACEA

TYT Fen  E            E c   

Cevap Anahtarı B DEEEEDCBCBBDBAEBEBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 2 40
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
PARAGRAF YORUMU 20 8 6 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 1 2 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 1 0
MUTLAK DEĞER 3 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 2 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
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