
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL TG AYT 1 52 641 1061 65133

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 28,2 8,2 26,12 12,7 3,9 11,65 15,0 4,2 13,93 6,6 4,7 5,49 7,3 3,6 6,44 4,5 2,1 4,01 10,4 3,8 9,41 9,2 5,9 7,73 93,9 36,3 84,78 213,240 244,840 232,210

Okul Ortalaması 24,7 9,3 22,32 11,2 4,0 10,04 11,4 3,2 10,44 4,4 4,1 3,44 7,8 4,1 6,81 6,1 3,4 5,27 7,4 3,0 6,65 6,8 5,4 5,45 79,8 36,5 70,42 203,800 214,160 210,610

KATILIMLAR

1 0 FATMANUR AYVA  MB 27 13 23,75 17 3 16,25 12 5 10,75 2 2 1,50 21 10 18,50 24 5 22,75 3 0 3,00 106 38 96,50 301,153 1 3982 198,853 25 43987 247,315 12 23735

2 0 ELİF YÜKSEK  MB 31 9 28,75 15 5 13,75 7 5 5,75 2 5 0,75 20 9 17,75 26 14 22,50 2 2 1,50 103 49 90,75 295,540 2 4622 190,328 31 48937 236,205 15 28864

3 0 HE  MB 25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 26 12 23,00 19 8 17,00 3 5 1,75 98 46 85,64 288,682 3 5484 185,066 34 52823 248,285 11 23332

4 0 ASAR  MB 30 7 28,25 12 5 10,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 22 8 20,00 19 5 17,75 3 1 2,75 89 29 81,75 278,700 4 6978 184,248 36 53296 237,683 14 28161

5 0 SILA SEVİMLİ  MB 27 7 25,25 9 6 7,50 2 2 1,50 1 2 0,50 22 10 19,50 21 8 19,00 82 35 73,25 273,745 5 7791 168,598 44 59602 220,905 17 36365

6 0 AHMET SA İH KOPARAN  M 12 22 6,50 11 8 9,00 1 3 0,25 2 3 1,25 21 11 18,25 27 12 24,00 0 4 -1,00 74 63 58,25 264,743 6 9482 144,635 49 64089 196,240 34 48563

7 7 KÜBRA KAMER  MB 33 4 32,00 15 4 14,00 22 4 21,00 1 2 0,50 24 10 21,50 17 1 16,75 112 25 105,75 259,633 7 10530 256,105 10 23497 313,285 2 4106

8 0 RÜMEYSA ÇETİN  MB 28 7 26,25 13 1 12,75 2 0 2,00 16 2 15,50 15 3 14,25 2 0 2,00 1 0 1,00 77 13 73,75 254,228 8 11680 185,028 35 52852 221,228 16 36206

9 0 SENA GÜLSEREN  MB 25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 14 3 13,25 17 6 15,50 81 30 72,64 252,405 9 12110 180,131 38 55281 211,848 21 40876

10 0 YAVAŞ  MA 33 7 31,25 16 4 15,00 24 6 22,50 15 5 13,75 13 2 12,50 29 4 28,00 22 16 18,00 152 44 141,00 250,385 10 12540 358,203 2 6069 334,935 1 1722

11 0 AA  M 30 6 28,50 8 6 6,50 4 2 3,50 15 13 11,75 20 8 18,00 3 2 2,50 80 37 70,75 250,330 11 12554 180,125 40 55291 207,183 25 43225

12 0 SÜMEYYE DALLI  M 27 13 23,75 16 3 15,25 5 8 3,00 3 5 1,75 29 10 26,50 5 4 4,00 85 43 74,25 247,275 12 13240 191,138 30 48461 265,073 8 16307

13 0 ÜMMÜ GÜLSÜM  MB 20 17 15,75 10 1 9,75 1 2 0,50 15 5 13,75 19 10 16,50 1 0 1,00 66 35 57,25 238,735 13 15516 161,043 46 61710 194,968 36 49198

14 0 AHMET  M 25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 24 8 22,00 5 2 4,50 79 31 70,39 233,475 14 17284 192,821 29 47446 252,183 10 21623

15 0 CEMRE MEMİŞ   31 4 30,00 12 4 11,00 23 1 22,75 1 0 1,00 67 9 64,75 231,903 15 17857 178,920 41 55821 240,845 13 26703

16 0 AZRA *LSÜN  M 25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 11 4 10,00 12 4 11,00 2 0 2,00 75 29 66,89 230,832 16 18300 185,771 33 52379 207,838 22 42878

17 56789 KEREMCAN CANDAN  MA 32 8 30,00 15 4 14,00 37 3 36,25 14 4 13,00 17 5 15,75 115 24 109,00 224,385 17 21192 285,565 7 17231 273,960 7 13299

18 0 BUSE YAŞAR  MB 16 12 13,00 9 3 8,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 15 5 13,75 15 4 14,00 0 2 -0,50 55 31 47,25 222,975 18 21860 149,385 48 63598 184,995 39 53880

19 0 REYYAN  KARAARSLAN 12B 25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 9 15 5,25 16 11 13,25 2 3 1,25 77 50 63,64 222,317 19 22231 183,656 37 53576 190,568 38 51292

20 0 YASİN FIRAT  MB 25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 13 15 9,25 8 1 7,75 71 37 60,89 218,460 20 24395 180,131 38 55281 199,735 29 46917

21 0 SÜMEYYE ENGİ N  MA 30 6 28,50 15 1 14,75 27 3 26,25 16 4 15,00 28 3 27,25 28 11 25,25 144 28 137,00 214,155 21 26860 379,810 1 3796 295,350 3 7412

22 1905 RABİA BOZDEMİR  MA 38 2 37,50 16 2 15,50 24 2 23,50 8 10 5,50 27 2 26,50 21 10 18,50 134 28 127,00 210,660 22 28990 354,610 3 6504 289,670 4 8773

23 0 DAĞISTANLI  MA 35 5 33,75 13 7 11,25 28 8 26,00 10 10 7,50 1 0 1,00 20 10 17,50 20 15 16,25 127 55 113,25 209,768 23 29500 318,193 6 11620 263,728 9 16851

24 0 ZEYNEP YILMAZ  MA 27 13 23,75 15 5 13,75 28 4 27,00 15 2 14,50 25 7 23,25 17 6 15,50 127 37 117,75 207,898 24 30661 335,778 5 8957 277,753 6 12146

25 0 BEGÜM GİZİROĞLU  MA 30 10 27,50 12 4 11,00 31 2 30,50 9 5 7,75 26 6 24,50 22 11 19,25 130 38 120,50 204,988 25 32437 344,950 4 7673 278,228 5 12000

26 0 ELİF TEPE  MB 21 8 19,00 7 2 6,50 2 0 2,00 13 4 12,00 8 8 6,00 2 1 1,75 53 23 47,25 202,255 26 34092 164,845 45 60833 193,143 37 50055

27 0 EBRAR  MB 25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 10 6 8,50 5 8 3,00 4 1 3,75 1 0 1,00 70 36 60,14 200,332 27 35307 193,186 28 47242 207,368 24 43116

28 0 YUNUS EMRE METE  MA 31 7 29,25 13 3 12,25 16 0 16,00 13 4 12,00 6 2 5,50 18 7 16,25 97 23 91,25 196,388 28 37679 275,728 8 19125 216,518 19 38512

29 0 A B  MA 25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 6 2 5,50 4 4 3,00 4 0 4,00 6 9 3,75 70 36 60,14 193,307 29 39542 202,766 24 41855 198,763 30 47391

30 0 Ş A   25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 8 3 7,25 3 0 3,00 11 3 10,25 72 27 64,39 188,975 30 42376 220,081 19 34301 178,583 44 56528
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL TG AYT 1 52 641 1061 65133

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 28,2 8,2 26,12 12,7 3,9 11,65 15,0 4,2 13,93 6,6 4,7 5,49 7,3 3,6 6,44 4,5 2,1 4,01 10,4 3,8 9,41 9,2 5,9 7,73 93,9 36,3 84,78 213,240 244,840 232,210

Okul Ortalaması 24,7 9,3 22,32 11,2 4,0 10,04 11,4 3,2 10,44 4,4 4,1 3,44 7,8 4,1 6,81 6,1 3,4 5,27 7,4 3,0 6,65 6,8 5,4 5,45 79,8 36,5 70,42 203,800 214,160 210,610

KATILIMLAR

31 0 ÖMER MEYDE  MA 27 13 23,75 12 8 10,00 25 2 24,50 6 10 3,50 8 2 7,50 15 15 11,25 93 50 80,50 187,433 31 43477 255,468 11 23670 212,813 20 40372

32 0 BUSE AŞCI  MA 19 9 16,75 10 4 9,00 2 2 1,50 4 9 1,75 4 3 3,25 10 5 8,75 3 5 1,75 7 18 2,50 59 55 45,25 184,493 32 45497 173,778 43 57850 167,508 46 60541

33 0 BEYZA CENGİZ  MA 32 5 30,75 15 3 14,25 8 4 7,00 9 8 7,00 8 4 7,00 11 8 9,00 83 32 75,00 183,873 33 45867 245,733 13 26170 207,753 23 42927

34 0 Y E K  MA 30 9 27,75 11 9 8,75 20 8 18,00 4 3 3,25 5 3 4,25 5 0 5,00 75 32 67,00 182,510 34 46790 223,913 18 32933 198,695 32 47422

35 0 İREM GÜNEVİ  MB 18 13 14,75 9 4 8,00 13 27 6,25 13 27 6,25 53 71 35,25 179,983 35 48443 154,233 47 62956 164,668 49 61106

36 0 HATİCE ERYILMAZ  MA 27 9 24,75 8 5 6,75 17 2 16,50 6 6 4,50 6 2 5,50 12 4 11,00 76 28 69,00 176,478 36 50671 239,213 15 28063 195,928 35 48728

37 0 MÜNTEHA ASA  MA 22 13 18,75 12 3 11,25 18 3 17,25 6 7 4,25 15 2 14,50 17 8 15,00 90 36 81,00 175,595 37 51148 275,043 9 19259 220,025 18 36792

38 0 REYYAN KAYAR  MA 29 8 27,00 10 1 9,75 11 6 9,50 6 4 5,00 8 1 7,75 12 2 11,50 76 22 70,50 174,895 38 51694 245,805 12 26151 200,550 27 46506

39 0 İKRA TINMAZ  MA 28 10 25,50 13 6 11,50 13 6 11,50 5 13 1,75 12 11 9,25 14 19 9,25 85 65 68,75 173,758 39 53318 240,410 14 27697 203,543 26 45042

40 0 ND  MA 23 9 20,75 8 4 7,00 15 4 14,00 5 6 3,50 5 4 4,00 8 8 6,00 64 35 55,25 168,113 40 57800 211,543 22 37704 183,103 41 54679

41 0 HALİL ŞENGÜL  M 25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 13 9 10,75 10 12 7,00 73 42 61,64 166,427 41 58657 231,516 16 30377 200,128 28 46717

42 0 ÇAĞLAR SARI  MB 25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 12 9 9,75 11 12 8,00 73 42 61,64 166,427 41 58657 230,716 17 30622 197,348 33 48073

43 0 SILA TÜRKYILMAZ  MA 25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 11 3 10,25 3 1 2,75 64 25 56,89 166,427 41 58657 216,361 21 35691 198,738 31 47405

44 0 MÜZEYYEN ÇEVİK   25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 5 1 4,75 9 5 7,75 64 27 56,39 166,427 41 58657 216,531 20 35607 183,448 40 54521

45 0 ELİF NİSA  MA 25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 3 3 2,25 10 14 6,50 63 38 52,64 166,427 41 58657 207,591 23 39495 176,498 45 57340

46 0 SEVGİ BO TAŞ  MA 25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 6 8 4,00 8 24 2,00 64 53 49,89 166,427 41 58657 198,586 26 44131 181,363 43 55412

47 0 RE  M 25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 6 7 4,25 4 10 1,50 60 38 49,64 166,427 41 58657 196,381 27 45331 182,058 42 55140

48 0 ZEYNEP YILDIRIM  MB 9 19 4,25 8 8 6,00 7 10 4,50 0 1 -0,25 7 17 2,75 12 21 6,75 1 9 -1,25 0 1 -0,25 44 86 22,50 161,895 48 60161 140,378 50 64348 140,768 50 64132

49 0 ERKAM KARAGÖZ   20 15 16,25 10 8 8,00 7 8 5,00 4 7 2,25 5 5 3,75 7 9 4,75 53 52 40,00 152,100 49 62516 190,298 32 48961 165,845 48 60873

50 0 ÖMER ÜNLÜ  MA 11 3 10,25 5 1 4,75 12 2 11,50 0 1 -0,25 7 2 6,50 35 9 32,75 146,180 50 63315 177,123 42 56532 167,360 47 60565

51 0 AFRA  MA 1 0 1,00 3 2 2,50 4 2 3,50 116,900 51 64803 135,750 51 64571 119,000 51 64799

52 0 İSMET YAŞAR   4 1 3,75 0 3 -0,75 6 5 4,75 21 17 16,75 31 26 24,50
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL TG AYT 1 52 641 1061 65133

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 28,2 8,2 26,12 12,7 3,9 11,65 15,0 4,2 13,93 6,6 4,7 5,49 7,3 3,6 6,44 4,5 2,1 4,01 10,4 3,8 9,41 9,2 5,9 7,73 93,9 36,3 84,78 213,240 244,840 232,210

Okul Ortalaması 24,7 9,3 22,32 11,2 4,0 10,04 11,4 3,2 10,44 4,4 4,1 3,44 7,8 4,1 6,81 6,1 3,4 5,27 7,4 3,0 6,65 6,8 5,4 5,45 79,8 36,5 70,42 203,800 214,160 210,610

KATILIMLAR
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL TG AYT 1 52 641 1061 65133

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 28,2 8,2 26,12 12,7 3,9 11,65 15,0 4,2 13,93 6,6 4,7 5,49 7,3 3,6 6,44 4,5 2,1 4,01 10,4 3,8 9,41 9,2 5,9 7,73 93,9 36,3 84,78 213,240 244,840 232,210

Okul Ortalaması 24,7 9,3 22,32 11,2 4,0 10,04 11,4 3,2 10,44 4,4 4,1 3,44 7,8 4,1 6,81 6,1 3,4 5,27 7,4 3,0 6,65 6,8 5,4 5,45 79,8 36,5 70,42 203,800 214,160 210,610

KATILIMLAR

1 0 SÜMEYYE ENGİ N  MA 30 6 28,50 15 1 14,75 27 3 26,25 16 4 15,00 28 3 27,25 28 11 25,25 144 28 137,00 214,155 21 26860 379,810 1 3796 295,350 3 7412

2 0 YAVAŞ  MA 33 7 31,25 16 4 15,00 24 6 22,50 15 5 13,75 13 2 12,50 29 4 28,00 22 16 18,00 152 44 141,00 250,385 10 12540 358,203 2 6069 334,935 1 1722

3 1905 RABİA BOZDEMİR  MA 38 2 37,50 16 2 15,50 24 2 23,50 8 10 5,50 27 2 26,50 21 10 18,50 134 28 127,00 210,660 22 28990 354,610 3 6504 289,670 4 8773

4 0 BEGÜM GİZİROĞLU  MA 30 10 27,50 12 4 11,00 31 2 30,50 9 5 7,75 26 6 24,50 22 11 19,25 130 38 120,50 204,988 25 32437 344,950 4 7673 278,228 5 12000

5 0 ZEYNEP YILMAZ  MA 27 13 23,75 15 5 13,75 28 4 27,00 15 2 14,50 25 7 23,25 17 6 15,50 127 37 117,75 207,898 24 30661 335,778 5 8957 277,753 6 12146

6 0 DAĞISTANLI  MA 35 5 33,75 13 7 11,25 28 8 26,00 10 10 7,50 1 0 1,00 20 10 17,50 20 15 16,25 127 55 113,25 209,768 23 29500 318,193 6 11620 263,728 9 16851

7 56789 KEREMCAN CANDAN  MA 32 8 30,00 15 4 14,00 37 3 36,25 14 4 13,00 17 5 15,75 115 24 109,00 224,385 17 21192 285,565 7 17231 273,960 7 13299

8 0 YUNUS EMRE METE  MA 31 7 29,25 13 3 12,25 16 0 16,00 13 4 12,00 6 2 5,50 18 7 16,25 97 23 91,25 196,388 28 37679 275,728 8 19125 216,518 19 38512

9 0 MÜNTEHA ASA  MA 22 13 18,75 12 3 11,25 18 3 17,25 6 7 4,25 15 2 14,50 17 8 15,00 90 36 81,00 175,595 37 51148 275,043 9 19259 220,025 18 36792

10 7 KÜBRA KAMER  MB 33 4 32,00 15 4 14,00 22 4 21,00 1 2 0,50 24 10 21,50 17 1 16,75 112 25 105,75 259,633 7 10530 256,105 10 23497 313,285 2 4106

11 0 ÖMER MEYDE  MA 27 13 23,75 12 8 10,00 25 2 24,50 6 10 3,50 8 2 7,50 15 15 11,25 93 50 80,50 187,433 31 43477 255,468 11 23670 212,813 20 40372

12 0 REYYAN KAYAR  MA 29 8 27,00 10 1 9,75 11 6 9,50 6 4 5,00 8 1 7,75 12 2 11,50 76 22 70,50 174,895 38 51694 245,805 12 26151 200,550 27 46506

13 0 BEYZA CENGİZ  MA 32 5 30,75 15 3 14,25 8 4 7,00 9 8 7,00 8 4 7,00 11 8 9,00 83 32 75,00 183,873 33 45867 245,733 13 26170 207,753 23 42927

14 0 İKRA TINMAZ  MA 28 10 25,50 13 6 11,50 13 6 11,50 5 13 1,75 12 11 9,25 14 19 9,25 85 65 68,75 173,758 39 53318 240,410 14 27697 203,543 26 45042

15 0 HATİCE ERYILMAZ  MA 27 9 24,75 8 5 6,75 17 2 16,50 6 6 4,50 6 2 5,50 12 4 11,00 76 28 69,00 176,478 36 50671 239,213 15 28063 195,928 35 48728

16 0 HALİL ŞENGÜL  M 25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 13 9 10,75 10 12 7,00 73 42 61,64 166,427 41 58657 231,516 16 30377 200,128 28 46717

17 0 ÇAĞLAR SARI  MB 25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 12 9 9,75 11 12 8,00 73 42 61,64 166,427 41 58657 230,716 17 30622 197,348 33 48073

18 0 Y E K  MA 30 9 27,75 11 9 8,75 20 8 18,00 4 3 3,25 5 3 4,25 5 0 5,00 75 32 67,00 182,510 34 46790 223,913 18 32933 198,695 32 47422

19 0 Ş A   25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 8 3 7,25 3 0 3,00 11 3 10,25 72 27 64,39 188,975 30 42376 220,081 19 34301 178,583 44 56528

20 0 MÜZEYYEN ÇEVİK   25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 5 1 4,75 9 5 7,75 64 27 56,39 166,427 41 58657 216,531 20 35607 183,448 40 54521

21 0 SILA TÜRKYILMAZ  MA 25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 11 3 10,25 3 1 2,75 64 25 56,89 166,427 41 58657 216,361 21 35691 198,738 31 47405

22 0 ND  MA 23 9 20,75 8 4 7,00 15 4 14,00 5 6 3,50 5 4 4,00 8 8 6,00 64 35 55,25 168,113 40 57800 211,543 22 37704 183,103 41 54679

23 0 ELİF NİSA  MA 25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 3 3 2,25 10 14 6,50 63 38 52,64 166,427 41 58657 207,591 23 39495 176,498 45 57340

24 0 A B  MA 25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 6 2 5,50 4 4 3,00 4 0 4,00 6 9 3,75 70 36 60,14 193,307 29 39542 202,766 24 41855 198,763 30 47391

25 0 FATMANUR AYVA  MB 27 13 23,75 17 3 16,25 12 5 10,75 2 2 1,50 21 10 18,50 24 5 22,75 3 0 3,00 106 38 96,50 301,153 1 3982 198,853 25 43987 247,315 12 23735

26 0 SEVGİ BO TAŞ  MA 25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 6 8 4,00 8 24 2,00 64 53 49,89 166,427 41 58657 198,586 26 44131 181,363 43 55412

27 0 RE  M 25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 6 7 4,25 4 10 1,50 60 38 49,64 166,427 41 58657 196,381 27 45331 182,058 42 55140

28 0 EBRAR  MB 25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 10 6 8,50 5 8 3,00 4 1 3,75 1 0 1,00 70 36 60,14 200,332 27 35307 193,186 28 47242 207,368 24 43116

29 0 AHMET  M 25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 24 8 22,00 5 2 4,50 79 31 70,39 233,475 14 17284 192,821 29 47446 252,183 10 21623

30 0 SÜMEYYE DALLI  M 27 13 23,75 16 3 15,25 5 8 3,00 3 5 1,75 29 10 26,50 5 4 4,00 85 43 74,25 247,275 12 13240 191,138 30 48461 265,073 8 16307
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL TG AYT 1 52 641 1061 65133

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 28,2 8,2 26,12 12,7 3,9 11,65 15,0 4,2 13,93 6,6 4,7 5,49 7,3 3,6 6,44 4,5 2,1 4,01 10,4 3,8 9,41 9,2 5,9 7,73 93,9 36,3 84,78 213,240 244,840 232,210

Okul Ortalaması 24,7 9,3 22,32 11,2 4,0 10,04 11,4 3,2 10,44 4,4 4,1 3,44 7,8 4,1 6,81 6,1 3,4 5,27 7,4 3,0 6,65 6,8 5,4 5,45 79,8 36,5 70,42 203,800 214,160 210,610

KATILIMLAR

31 0 ELİF YÜKSEK  MB 31 9 28,75 15 5 13,75 7 5 5,75 2 5 0,75 20 9 17,75 26 14 22,50 2 2 1,50 103 49 90,75 295,540 2 4622 190,328 31 48937 236,205 15 28864

32 0 ERKAM KARAGÖZ   20 15 16,25 10 8 8,00 7 8 5,00 4 7 2,25 5 5 3,75 7 9 4,75 53 52 40,00 152,100 49 62516 190,298 32 48961 165,845 48 60873

33 0 AZRA *LSÜN  M 25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 11 4 10,00 12 4 11,00 2 0 2,00 75 29 66,89 230,832 16 18300 185,771 33 52379 207,838 22 42878

34 0 HE  MB 25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 26 12 23,00 19 8 17,00 3 5 1,75 98 46 85,64 288,682 3 5484 185,066 34 52823 248,285 11 23332

35 0 RÜMEYSA ÇETİN  MB 28 7 26,25 13 1 12,75 2 0 2,00 16 2 15,50 15 3 14,25 2 0 2,00 1 0 1,00 77 13 73,75 254,228 8 11680 185,028 35 52852 221,228 16 36206

36 0 ASAR  MB 30 7 28,25 12 5 10,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 22 8 20,00 19 5 17,75 3 1 2,75 89 29 81,75 278,700 4 6978 184,248 36 53296 237,683 14 28161

37 0 REYYAN  KARAARSLAN 12B 25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 9 15 5,25 16 11 13,25 2 3 1,25 77 50 63,64 222,317 19 22231 183,656 37 53576 190,568 38 51292

38 0 SENA GÜLSEREN  MB 25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 14 3 13,25 17 6 15,50 81 30 72,64 252,405 9 12110 180,131 38 55281 211,848 21 40876

39 0 YASİN FIRAT  MB 25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 13 15 9,25 8 1 7,75 71 37 60,89 218,460 20 24395 180,131 38 55281 199,735 29 46917

40 0 AA  M 30 6 28,50 8 6 6,50 4 2 3,50 15 13 11,75 20 8 18,00 3 2 2,50 80 37 70,75 250,330 11 12554 180,125 40 55291 207,183 25 43225

41 0 CEMRE MEMİŞ   31 4 30,00 12 4 11,00 23 1 22,75 1 0 1,00 67 9 64,75 231,903 15 17857 178,920 41 55821 240,845 13 26703

42 0 ÖMER ÜNLÜ  MA 11 3 10,25 5 1 4,75 12 2 11,50 0 1 -0,25 7 2 6,50 35 9 32,75 146,180 50 63315 177,123 42 56532 167,360 47 60565

43 0 BUSE AŞCI  MA 19 9 16,75 10 4 9,00 2 2 1,50 4 9 1,75 4 3 3,25 10 5 8,75 3 5 1,75 7 18 2,50 59 55 45,25 184,493 32 45497 173,778 43 57850 167,508 46 60541

44 0 SILA SEVİMLİ  MB 27 7 25,25 9 6 7,50 2 2 1,50 1 2 0,50 22 10 19,50 21 8 19,00 82 35 73,25 273,745 5 7791 168,598 44 59602 220,905 17 36365

45 0 ELİF TEPE  MB 21 8 19,00 7 2 6,50 2 0 2,00 13 4 12,00 8 8 6,00 2 1 1,75 53 23 47,25 202,255 26 34092 164,845 45 60833 193,143 37 50055

46 0 ÜMMÜ GÜLSÜM  MB 20 17 15,75 10 1 9,75 1 2 0,50 15 5 13,75 19 10 16,50 1 0 1,00 66 35 57,25 238,735 13 15516 161,043 46 61710 194,968 36 49198

47 0 İREM GÜNEVİ  MB 18 13 14,75 9 4 8,00 13 27 6,25 13 27 6,25 53 71 35,25 179,983 35 48443 154,233 47 62956 164,668 49 61106

48 0 BUSE YAŞAR  MB 16 12 13,00 9 3 8,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 15 5 13,75 15 4 14,00 0 2 -0,50 55 31 47,25 222,975 18 21860 149,385 48 63598 184,995 39 53880

49 0 AHMET SA İH KOPARAN  M 12 22 6,50 11 8 9,00 1 3 0,25 2 3 1,25 21 11 18,25 27 12 24,00 0 4 -1,00 74 63 58,25 264,743 6 9482 144,635 49 64089 196,240 34 48563

50 0 ZEYNEP YILDIRIM  MB 9 19 4,25 8 8 6,00 7 10 4,50 0 1 -0,25 7 17 2,75 12 21 6,75 1 9 -1,25 0 1 -0,25 44 86 22,50 161,895 48 60161 140,378 50 64348 140,768 50 64132

51 0 AFRA  MA 1 0 1,00 3 2 2,50 4 2 3,50 116,900 51 64803 135,750 51 64571 119,000 51 64799

52 0 İSMET YAŞAR   4 1 3,75 0 3 -0,75 6 5 4,75 21 17 16,75 31 26 24,50
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL TG AYT 1 52 641 1061 65133

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 28,2 8,2 26,12 12,7 3,9 11,65 15,0 4,2 13,93 6,6 4,7 5,49 7,3 3,6 6,44 4,5 2,1 4,01 10,4 3,8 9,41 9,2 5,9 7,73 93,9 36,3 84,78 213,240 244,840 232,210

Okul Ortalaması 24,7 9,3 22,32 11,2 4,0 10,04 11,4 3,2 10,44 4,4 4,1 3,44 7,8 4,1 6,81 6,1 3,4 5,27 7,4 3,0 6,65 6,8 5,4 5,45 79,8 36,5 70,42 203,800 214,160 210,610

KATILIMLAR
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL TG AYT 1 52 641 1061 65133

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 28,2 8,2 26,12 12,7 3,9 11,65 15,0 4,2 13,93 6,6 4,7 5,49 7,3 3,6 6,44 4,5 2,1 4,01 10,4 3,8 9,41 9,2 5,9 7,73 93,9 36,3 84,78 213,240 244,840 232,210

Okul Ortalaması 24,7 9,3 22,32 11,2 4,0 10,04 11,4 3,2 10,44 4,4 4,1 3,44 7,8 4,1 6,81 6,1 3,4 5,27 7,4 3,0 6,65 6,8 5,4 5,45 79,8 36,5 70,42 203,800 214,160 210,610

KATILIMLAR

1 0 YAVAŞ  MA 33 7 31,25 16 4 15,00 24 6 22,50 15 5 13,75 13 2 12,50 29 4 28,00 22 16 18,00 152 44 141,00 250,385 10 12540 358,203 2 6069 334,935 1 1722

2 7 KÜBRA KAMER  MB 33 4 32,00 15 4 14,00 22 4 21,00 1 2 0,50 24 10 21,50 17 1 16,75 112 25 105,75 259,633 7 10530 256,105 10 23497 313,285 2 4106

3 0 SÜMEYYE ENGİ N  MA 30 6 28,50 15 1 14,75 27 3 26,25 16 4 15,00 28 3 27,25 28 11 25,25 144 28 137,00 214,155 21 26860 379,810 1 3796 295,350 3 7412

4 1905 RABİA BOZDEMİR  MA 38 2 37,50 16 2 15,50 24 2 23,50 8 10 5,50 27 2 26,50 21 10 18,50 134 28 127,00 210,660 22 28990 354,610 3 6504 289,670 4 8773

5 0 BEGÜM GİZİROĞLU  MA 30 10 27,50 12 4 11,00 31 2 30,50 9 5 7,75 26 6 24,50 22 11 19,25 130 38 120,50 204,988 25 32437 344,950 4 7673 278,228 5 12000

6 0 ZEYNEP YILMAZ  MA 27 13 23,75 15 5 13,75 28 4 27,00 15 2 14,50 25 7 23,25 17 6 15,50 127 37 117,75 207,898 24 30661 335,778 5 8957 277,753 6 12146

7 56789 KEREMCAN CANDAN  MA 32 8 30,00 15 4 14,00 37 3 36,25 14 4 13,00 17 5 15,75 115 24 109,00 224,385 17 21192 285,565 7 17231 273,960 7 13299

8 0 SÜMEYYE DALLI  M 27 13 23,75 16 3 15,25 5 8 3,00 3 5 1,75 29 10 26,50 5 4 4,00 85 43 74,25 247,275 12 13240 191,138 30 48461 265,073 8 16307

9 0 DAĞISTANLI  MA 35 5 33,75 13 7 11,25 28 8 26,00 10 10 7,50 1 0 1,00 20 10 17,50 20 15 16,25 127 55 113,25 209,768 23 29500 318,193 6 11620 263,728 9 16851

10 0 AHMET  M 25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 24 8 22,00 5 2 4,50 79 31 70,39 233,475 14 17284 192,821 29 47446 252,183 10 21623

11 0 HE  MB 25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 26 12 23,00 19 8 17,00 3 5 1,75 98 46 85,64 288,682 3 5484 185,066 34 52823 248,285 11 23332

12 0 FATMANUR AYVA  MB 27 13 23,75 17 3 16,25 12 5 10,75 2 2 1,50 21 10 18,50 24 5 22,75 3 0 3,00 106 38 96,50 301,153 1 3982 198,853 25 43987 247,315 12 23735

13 0 CEMRE MEMİŞ   31 4 30,00 12 4 11,00 23 1 22,75 1 0 1,00 67 9 64,75 231,903 15 17857 178,920 41 55821 240,845 13 26703

14 0 ASAR  MB 30 7 28,25 12 5 10,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 22 8 20,00 19 5 17,75 3 1 2,75 89 29 81,75 278,700 4 6978 184,248 36 53296 237,683 14 28161

15 0 ELİF YÜKSEK  MB 31 9 28,75 15 5 13,75 7 5 5,75 2 5 0,75 20 9 17,75 26 14 22,50 2 2 1,50 103 49 90,75 295,540 2 4622 190,328 31 48937 236,205 15 28864

16 0 RÜMEYSA ÇETİN  MB 28 7 26,25 13 1 12,75 2 0 2,00 16 2 15,50 15 3 14,25 2 0 2,00 1 0 1,00 77 13 73,75 254,228 8 11680 185,028 35 52852 221,228 16 36206

17 0 SILA SEVİMLİ  MB 27 7 25,25 9 6 7,50 2 2 1,50 1 2 0,50 22 10 19,50 21 8 19,00 82 35 73,25 273,745 5 7791 168,598 44 59602 220,905 17 36365

18 0 MÜNTEHA ASA  MA 22 13 18,75 12 3 11,25 18 3 17,25 6 7 4,25 15 2 14,50 17 8 15,00 90 36 81,00 175,595 37 51148 275,043 9 19259 220,025 18 36792

19 0 YUNUS EMRE METE  MA 31 7 29,25 13 3 12,25 16 0 16,00 13 4 12,00 6 2 5,50 18 7 16,25 97 23 91,25 196,388 28 37679 275,728 8 19125 216,518 19 38512

20 0 ÖMER MEYDE  MA 27 13 23,75 12 8 10,00 25 2 24,50 6 10 3,50 8 2 7,50 15 15 11,25 93 50 80,50 187,433 31 43477 255,468 11 23670 212,813 20 40372

21 0 SENA GÜLSEREN  MB 25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 14 3 13,25 17 6 15,50 81 30 72,64 252,405 9 12110 180,131 38 55281 211,848 21 40876

22 0 AZRA *LSÜN  M 25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 11 4 10,00 12 4 11,00 2 0 2,00 75 29 66,89 230,832 16 18300 185,771 33 52379 207,838 22 42878

23 0 BEYZA CENGİZ  MA 32 5 30,75 15 3 14,25 8 4 7,00 9 8 7,00 8 4 7,00 11 8 9,00 83 32 75,00 183,873 33 45867 245,733 13 26170 207,753 23 42927

24 0 EBRAR  MB 25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 10 6 8,50 5 8 3,00 4 1 3,75 1 0 1,00 70 36 60,14 200,332 27 35307 193,186 28 47242 207,368 24 43116

25 0 AA  M 30 6 28,50 8 6 6,50 4 2 3,50 15 13 11,75 20 8 18,00 3 2 2,50 80 37 70,75 250,330 11 12554 180,125 40 55291 207,183 25 43225

26 0 İKRA TINMAZ  MA 28 10 25,50 13 6 11,50 13 6 11,50 5 13 1,75 12 11 9,25 14 19 9,25 85 65 68,75 173,758 39 53318 240,410 14 27697 203,543 26 45042

27 0 REYYAN KAYAR  MA 29 8 27,00 10 1 9,75 11 6 9,50 6 4 5,00 8 1 7,75 12 2 11,50 76 22 70,50 174,895 38 51694 245,805 12 26151 200,550 27 46506

28 0 HALİL ŞENGÜL  M 25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 13 9 10,75 10 12 7,00 73 42 61,64 166,427 41 58657 231,516 16 30377 200,128 28 46717

29 0 YASİN FIRAT  MB 25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 13 15 9,25 8 1 7,75 71 37 60,89 218,460 20 24395 180,131 38 55281 199,735 29 46917

30 0 A B  MA 25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 6 2 5,50 4 4 3,00 4 0 4,00 6 9 3,75 70 36 60,14 193,307 29 39542 202,766 24 41855 198,763 30 47391
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL TG AYT 1 52 641 1061 65133

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 28,2 8,2 26,12 12,7 3,9 11,65 15,0 4,2 13,93 6,6 4,7 5,49 7,3 3,6 6,44 4,5 2,1 4,01 10,4 3,8 9,41 9,2 5,9 7,73 93,9 36,3 84,78 213,240 244,840 232,210

Okul Ortalaması 24,7 9,3 22,32 11,2 4,0 10,04 11,4 3,2 10,44 4,4 4,1 3,44 7,8 4,1 6,81 6,1 3,4 5,27 7,4 3,0 6,65 6,8 5,4 5,45 79,8 36,5 70,42 203,800 214,160 210,610

KATILIMLAR

31 0 SILA TÜRKYILMAZ  MA 25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 11 3 10,25 3 1 2,75 64 25 56,89 166,427 41 58657 216,361 21 35691 198,738 31 47405

32 0 Y E K  MA 30 9 27,75 11 9 8,75 20 8 18,00 4 3 3,25 5 3 4,25 5 0 5,00 75 32 67,00 182,510 34 46790 223,913 18 32933 198,695 32 47422

33 0 ÇAĞLAR SARI  MB 25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 12 9 9,75 11 12 8,00 73 42 61,64 166,427 41 58657 230,716 17 30622 197,348 33 48073

34 0 AHMET SA İH KOPARAN  M 12 22 6,50 11 8 9,00 1 3 0,25 2 3 1,25 21 11 18,25 27 12 24,00 0 4 -1,00 74 63 58,25 264,743 6 9482 144,635 49 64089 196,240 34 48563

35 0 HATİCE ERYILMAZ  MA 27 9 24,75 8 5 6,75 17 2 16,50 6 6 4,50 6 2 5,50 12 4 11,00 76 28 69,00 176,478 36 50671 239,213 15 28063 195,928 35 48728

36 0 ÜMMÜ GÜLSÜM  MB 20 17 15,75 10 1 9,75 1 2 0,50 15 5 13,75 19 10 16,50 1 0 1,00 66 35 57,25 238,735 13 15516 161,043 46 61710 194,968 36 49198

37 0 ELİF TEPE  MB 21 8 19,00 7 2 6,50 2 0 2,00 13 4 12,00 8 8 6,00 2 1 1,75 53 23 47,25 202,255 26 34092 164,845 45 60833 193,143 37 50055

38 0 REYYAN  KARAARSLAN 12B 25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 9 15 5,25 16 11 13,25 2 3 1,25 77 50 63,64 222,317 19 22231 183,656 37 53576 190,568 38 51292

39 0 BUSE YAŞAR  MB 16 12 13,00 9 3 8,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 15 5 13,75 15 4 14,00 0 2 -0,50 55 31 47,25 222,975 18 21860 149,385 48 63598 184,995 39 53880

40 0 MÜZEYYEN ÇEVİK   25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 5 1 4,75 9 5 7,75 64 27 56,39 166,427 41 58657 216,531 20 35607 183,448 40 54521

41 0 ND  MA 23 9 20,75 8 4 7,00 15 4 14,00 5 6 3,50 5 4 4,00 8 8 6,00 64 35 55,25 168,113 40 57800 211,543 22 37704 183,103 41 54679

42 0 RE  M 25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 6 7 4,25 4 10 1,50 60 38 49,64 166,427 41 58657 196,381 27 45331 182,058 42 55140

43 0 SEVGİ BO TAŞ  MA 25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 6 8 4,00 8 24 2,00 64 53 49,89 166,427 41 58657 198,586 26 44131 181,363 43 55412

44 0 Ş A   25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 8 3 7,25 3 0 3,00 11 3 10,25 72 27 64,39 188,975 30 42376 220,081 19 34301 178,583 44 56528

45 0 ELİF NİSA  MA 25 10 22,33 11 4 9,66 10 3 8,85 4 4 3,05 3 3 2,25 10 14 6,50 63 38 52,64 166,427 41 58657 207,591 23 39495 176,498 45 57340

46 0 BUSE AŞCI  MA 19 9 16,75 10 4 9,00 2 2 1,50 4 9 1,75 4 3 3,25 10 5 8,75 3 5 1,75 7 18 2,50 59 55 45,25 184,493 32 45497 173,778 43 57850 167,508 46 60541

47 0 ÖMER ÜNLÜ  MA 11 3 10,25 5 1 4,75 12 2 11,50 0 1 -0,25 7 2 6,50 35 9 32,75 146,180 50 63315 177,123 42 56532 167,360 47 60565

48 0 ERKAM KARAGÖZ   20 15 16,25 10 8 8,00 7 8 5,00 4 7 2,25 5 5 3,75 7 9 4,75 53 52 40,00 152,100 49 62516 190,298 32 48961 165,845 48 60873

49 0 İREM GÜNEVİ  MB 18 13 14,75 9 4 8,00 13 27 6,25 13 27 6,25 53 71 35,25 179,983 35 48443 154,233 47 62956 164,668 49 61106

50 0 ZEYNEP YILDIRIM  MB 9 19 4,25 8 8 6,00 7 10 4,50 0 1 -0,25 7 17 2,75 12 21 6,75 1 9 -1,25 0 1 -0,25 44 86 22,50 161,895 48 60161 140,378 50 64348 140,768 50 64132

51 0 AFRA  MA 1 0 1,00 3 2 2,50 4 2 3,50 116,900 51 64803 135,750 51 64571 119,000 51 64799

52 0 İSMET YAŞAR   4 1 3,75 0 3 -0,75 6 5 4,75 21 17 16,75 31 26 24,50
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL TG AYT 1 52 641 1061 65133

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 28,2 8,2 26,12 12,7 3,9 11,65 15,0 4,2 13,93 6,6 4,7 5,49 7,3 3,6 6,44 4,5 2,1 4,01 10,4 3,8 9,41 9,2 5,9 7,73 93,9 36,3 84,78 213,240 244,840 232,210

Okul Ortalaması 24,7 9,3 22,32 11,2 4,0 10,04 11,4 3,2 10,44 4,4 4,1 3,44 7,8 4,1 6,81 6,1 3,4 5,27 7,4 3,0 6,65 6,8 5,4 5,45 79,8 36,5 70,42 203,800 214,160 210,610

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE MEMİŞ 0   

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 4 30,00 75

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 0 5,00 83 1,00 1,62 1,52

Edebiyat 18 9 1 8,75 49 1,75 2,20 1,93

Tarih-1 10 5 0 5,00 50 1,00 2,08 2,00

Coğrafya-1 6 4 0 4,00 67 0,80 0,91 0,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 1 22,75 57 4,55 6,81 6,44

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 3,45 5,43 7,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,22 1,82

Matematik 40 1 0 1,00 3 3,45 6,65 9,41

Toplam: 280 67 9 64,75 23 50,01 70,43 84,78

Edebiyat-Sosyal-1 B EAADdEC EE C B  D D A    CEEAB   BCE C

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Matematik    E                                    

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 7 6 1 86
TİYATRO 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 1 0 33
ROMAN 2 0 0 0
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 2 0 67
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKAM KARAGÖZ 0   

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 15 16,25 41

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40

TYT Matematik 40 7 8 5,00 13

TYT Fen 20 4 7 2,25 11

Matematik-2 30 5 5 3,75 13 3,45 5,43 7,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,22 1,82

Matematik 40 5 5 3,75 9 3,45 6,65 9,41

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 0,85 1,00 1,73

Kimya 13 4 3 3,25 25 2,30 1,48 2,35

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 4,75 2,98 3,65

Fen Bilimleri 40 7 9 4,75 12 7,90 5,45 7,73

Toplam: 280 53 52 40,00 14 50,01 70,43 84,78

Matematik e aEBB  DAce a                          

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Fen Bilimleri        e   ae CcD C   Ba  dcC cECa      

Cevap Anahtarı B EAECBEDAACDDDECDDACBEABCECCDCCAECDDCCAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
LOGARİTMA 2 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 4 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMET YAŞAR 0   

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4

Matematik-2 30 6 5 4,75 16 3,45 5,43 7,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,22 1,82

Matematik 40 6 5 4,75 12 3,45 6,65 9,41

Fizik 14 6 7 4,25 30 0,85 1,00 1,73

Kimya 13 5 8 3,00 23 2,30 1,48 2,35

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 4,75 2,98 3,65

Fen Bilimleri 40 21 17 16,75 42 7,90 5,45 7,73

Toplam: 280 31 26 24,50 9 50,01 70,43 84,78

Matematik  bbEBB   A aA  e       eB               

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Fen Bilimleri bddbBEDAAeeDe eDcAeecABddeCDCCAECDcCCA e

Cevap Anahtarı B EAECBEDAACDDDECDDACBEABCECCDCCAECDDCCAEC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 4 1 3 25
MODERN FİZİK 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 0 67
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 3 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜZEYYEN ÇEVİK 0   

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,33 56

TYT Sosyal 20 11 4 9,66 48

TYT Matematik 40 10 3 8,85 22

TYT Fen 20 4 4 3,05 15

Matematik-2 30 5 1 4,75 16 3,45 5,43 7,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,22 1,82

Matematik 40 5 1 4,75 12 3,45 6,65 9,41

Fizik 14 1 0 1,00 7 0,85 1,00 1,73

Kimya 13 3 2 2,50 19 2,30 1,48 2,35

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 4,75 2,98 3,65

Fen Bilimleri 40 9 5 7,75 19 7,90 5,45 7,73

Toplam: 280 63 27 56,39 20 50,01 70,43 84,78

Matematik c DEBB       C                          

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Fen Bilimleri             D  DDc    B  b De  EC  CeAa 

Cevap Anahtarı B EAECBEDAACDDDECDDACBEABCECCDCCAECDDCCAEC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 4 1 0 25
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
Ş A 0   

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,33 56

TYT Sosyal 20 11 4 9,66 48

TYT Matematik 40 10 3 8,85 22

TYT Fen 20 4 4 3,05 15

Tarih-2 11 5 2 4,50 41 0,90 1,00 0,95

Coğrafya-2 11 2 0 2,00 18 0,40 2,03 1,44

Felsefe 6 1 1 0,75 13 0,15 0,70 0,49

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,66 0,49

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 0,88 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 8 3 7,25 18 1,45 5,27 4,01

Matematik-2 30 3 0 3,00 10 3,45 5,43 7,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,22 1,82

Matematik 40 3 0 3,00 8 3,45 6,65 9,41

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 0,85 1,00 1,73

Kimya 13 3 1 2,75 21 2,30 1,48 2,35

Biyoloji 13 8 1 7,75 60 4,75 2,98 3,65

Fen Bilimleri 40 11 3 10,25 26 7,90 5,45 7,73

Toplam: 280 71 27 64,39 23 50,01 70,43 84,78

Sosyal-2 ECbEcC    E  DA       B  b                    

Cevap Anahtarı B ECDEBCEBCCEBDDACAAEBEEBCDCBDDDBEBDDEABCEBEEDBE

Matematik    EBB                                  

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Fen Bilimleri   a            Dc C   B    DC  ECDD aAE 

Cevap Anahtarı B EAECBEDAACDDDECDDACBEABCECCDCCAECDDCCAEC
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 1 0 33

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 1 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 4 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AA 0  M

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 6 28,50 71

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 1,75 1,62 1,52

Edebiyat 18 7 3 6,25 35 4,36 2,20 1,93

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 4,18 2,08 2,00

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,36 0,91 0,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 13 11,75 29 12,64 6,81 6,44

Tarih-2 11 3 2 2,50 23 1,39 1,00 0,95

Coğrafya-2 11 9 1 8,75 80 2,61 2,03 1,44

Felsefe 6 3 2 2,50 42 1,14 0,70 0,49

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 1,36 0,66 0,49

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 1,07 0,88 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 20 8 18,00 45 7,57 5,27 4,01

Matematik-2 30 3 2 2,50 8 3,18 5,43 7,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,82 1,22 1,82

Matematik 40 3 2 2,50 6 4,00 6,65 9,41

Toplam: 280 80 37 70,75 25 64,54 70,43 84,78

Edebiyat-Sosyal-1 edAeadC BEEaB e    C Bc ECb e  aB BAeCCd

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Sosyal-2 E D   Bd d dDAABE BEDA BBDeba CD  AE Bce      

Cevap Anahtarı A ECDEECBCCBECDAABEEBEDADBBDBCDDCDBEAEDBECEBEEBD

Matematik EdB           bC                        

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 7 4 2 57
TİYATRO 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 0 0
ROMAN 2 1 0 50
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 1 0 33
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 2 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 1 0 50
SEMBOLİK MANTIK 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET 0  M

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,33 56

TYT Sosyal 20 11 4 9,66 48

TYT Matematik 40 10 3 8,85 22

TYT Fen 20 4 4 3,05 15

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,75 1,62 1,52

Edebiyat 18 9 2 8,50 47 4,36 2,20 1,93

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 4,18 2,08 2,00

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 2,36 0,91 0,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 8 22,00 55 12,64 6,81 6,44

Matematik-2 30 5 2 4,50 15 3,18 5,43 7,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,82 1,22 1,82

Matematik 40 5 2 4,50 11 4,00 6,65 9,41

Toplam: 280 78 31 70,39 25 64,54 70,43 84,78

Edebiyat-Sosyal-1 BAEAAeB CBEddC B  D   ABbaeCEEABCbcBCE C

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Matematik B  EdB  DAe                             

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 7 6 0 86
TİYATRO 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 1 0 33
ROMAN 2 1 0 50
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 3 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
LOGARİTMA 2 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET SA İH KOPARAN 0  M

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 12 22 6,50 16

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1

TYT Fen 20 2 3 1,25 6

Türkçe 6 3 3 2,25 38 1,75 1,62 1,52

Edebiyat 18 6 5 4,75 26 4,36 2,20 1,93

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 4,18 2,08 2,00

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,36 0,91 0,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 11 18,25 46 12,64 6,81 6,44

Tarih-2 11 6 5 4,75 43 1,39 1,00 0,95

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 2,61 2,03 1,44

Felsefe 6 4 2 3,50 58 1,14 0,70 0,49

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 1,36 0,66 0,49

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 1,07 0,88 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 27 12 24,00 60 7,57 5,27 4,01

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 0,14 1,00 1,73

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 0,18 1,48 2,35

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 0,75 2,98 3,65

Fen Bilimleri 40 0 4 -1,00 -3 1,07 5,45 7,73

Toplam: 280 74 63 58,25 21 64,54 70,43 84,78

Edebiyat-Sosyal-1 dAEeAccEC E  CD bC   eed DCCEEABCaAaCEcC

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Sosyal-2 ECaEcCEabaEBcDACAAEBEcBCDbaDD BaBDaEABdE      

Cevap Anahtarı B ECDEBCEBCCEBDDACAAEBEEBCDCBDDDBEBDDEABCEBEEDBE

Fen Bilimleri        e         c          b  c        

Cevap Anahtarı B EAECBEDAACDDDECDDACBEABCECCDCCAECDDCCAEC
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 7 3 2 43
TİYATRO 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 1 1 33
ROMAN 2 0 1 0
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 3 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 1 2 33

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 2 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 1 0 50
SEMBOLİK MANTIK 2 1 1 50
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 4 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA *LSÜN 0  M

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,33 56

TYT Sosyal 20 11 4 9,66 48

TYT Matematik 40 10 3 8,85 22

TYT Fen 20 4 4 3,05 15

Türkçe 6 2 0 2,00 33 1,75 1,62 1,52

Edebiyat 18 2 2 1,50 8 4,36 2,20 1,93

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 4,18 2,08 2,00

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 2,36 0,91 0,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 4 10,00 25 12,64 6,81 6,44

Tarih-2 11 3 2 2,50 23 1,39 1,00 0,95

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 2,61 2,03 1,44

Felsefe 6 2 0 2,00 33 1,14 0,70 0,49

Felsefe Grubu 6 4 0 4,00 67 1,36 0,66 0,49

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 1,07 0,88 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 12 4 11,00 28 7,57 5,27 4,01

Matematik-2 30 2 0 2,00 7 3,18 5,43 7,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,82 1,22 1,82

Matematik 40 2 0 2,00 5 4,00 6,65 9,41

Toplam: 280 74 29 66,89 24 64,54 70,43 84,78

Edebiyat-Sosyal-1 A A    a  Eb          A ECA e EaBC A    

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Sosyal-2 b e  CB   E   A         BD   DCDB dE eE       

Cevap Anahtarı A ECDEECBCCBECDAABEEBEDADBBDBCDDCDBEAEDBECEBEEBD

Matematik E B                                     

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 4 1 0 25

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 7 2 1 29
TİYATRO 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 0 0
ROMAN 2 0 0 0
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 3 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 1 0 33

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 2 0 100
SEMBOLİK MANTIK 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL ŞENGÜL 0  M

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,33 56

TYT Sosyal 20 11 4 9,66 48

TYT Matematik 40 10 3 8,85 22

TYT Fen 20 4 4 3,05 15

Matematik-2 30 7 8 5,00 17 3,18 5,43 7,60

Geometri 10 6 1 5,75 58 0,82 1,22 1,82

Matematik 40 13 9 10,75 27 4,00 6,65 9,41

Fizik 14 2 6 0,50 4 0,14 1,00 1,73

Kimya 13 3 4 2,00 15 0,18 1,48 2,35

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 0,75 2,98 3,65

Fen Bilimleri 40 10 12 7,00 18 1,07 5,45 7,73

Toplam: 280 72 42 61,64 22 64,54 70,43 84,78

Matematik EcBcCaba   ABdc     b     BB  B DeA CAB 

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Fen Bilimleri CAec ba a    cbaAcbB    E  CD   DCd E  d

Cevap Anahtarı A CABEEDEDDCDAAEDCADCBCCBAECECDCEADCCDECCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 6 4 1 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 4 1 2 25
MODERN FİZİK 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RE 0  M

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,33 56

TYT Sosyal 20 11 4 9,66 48

TYT Matematik 40 10 3 8,85 22

TYT Fen 20 4 4 3,05 15

Matematik-2 30 5 4 4,00 13 3,18 5,43 7,60

Geometri 10 1 3 0,25 3 0,82 1,22 1,82

Matematik 40 6 7 4,25 11 4,00 6,65 9,41

Fizik 14 2 5 0,75 5 0,14 1,00 1,73

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 0,18 1,48 2,35

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 0,75 2,98 3,65

Fen Bilimleri 40 4 10 1,50 4 1,07 5,45 7,73

Toplam: 280 59 38 49,64 18 64,54 70,43 84,78

Matematik E Ba C  d    Ac c   C         aa Dc     

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Fen Bilimleri  bd d  DD eb  b    e       bD b a     C 

Cevap Anahtarı A CABEEDEDDCDAAEDCADCBCCBAECECDCEADCCDECCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 1 1 17
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 4 1 3 25
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 0 33
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE DALLI 0  M

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 13 23,75 59

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 5 8 3,00 8

TYT Fen 20 3 5 1,75 9

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,75 1,62 1,52

Edebiyat 18 11 6 9,50 53 4,36 2,20 1,93

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 4,18 2,08 2,00

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,36 0,91 0,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 10 26,50 66 12,64 6,81 6,44

Matematik-2 30 5 3 4,25 14 3,18 5,43 7,60

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,82 1,22 1,82

Matematik 40 5 4 4,00 10 4,00 6,65 9,41

Toplam: 280 85 43 74,25 27 64,54 70,43 84,78

Edebiyat-Sosyal-1 ABAebACeBEECBE aDaceCBAeECADeCECBCeADCCE

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Matematik EBB    c      D c          B ad         

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 7 6 1 86
TİYATRO 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 2 1 67
ROMAN 2 1 1 50
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 3 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
LOGARİTMA 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
A B 0  MA

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,33 56

TYT Sosyal 20 11 4 9,66 48

TYT Matematik 40 10 3 8,85 22

TYT Fen 20 4 4 3,05 15

Türkçe 6 3 2 2,50 42 0,26 1,62 1,52

Edebiyat 18 2 0 2,00 11 0,17 2,20 1,93

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 0,42 2,08 2,00

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,11 0,91 0,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 2 5,50 14 0,97 6,81 6,44

Tarih-2 11 0 1 -0,25 -2 -0,04 1,00 0,95

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,25 2,03 1,44

Felsefe 6 2 0 2,00 33 0,09 0,70 0,49

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 0,07 0,66 0,49

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 0,15 0,88 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 4 4 3,00 8 0,51 5,27 4,01

Matematik-2 30 4 0 4,00 13 8,87 5,43 7,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,29 1,22 1,82

Matematik 40 4 0 4,00 10 11,16 6,65 9,41

Fizik 14 1 2 0,50 4 1,88 1,00 1,73

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 2,75 1,48 2,35

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 5,24 2,98 3,65

Fen Bilimleri 40 6 9 3,75 9 9,87 5,45 7,73

Toplam: 280 69 36 60,14 21 79,34 70,43 84,78

Edebiyat-Sosyal-1 BAEd e         B      A    C            

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Sosyal-2           a           BC    e      E Bdc      

Cevap Anahtarı B ECDEBCEBCCEBDDACAAEBEEBCDCBDDDBEBDDEABCEBEEDBE

Matematik    EBB  D                               

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Fen Bilimleri  A     c    e  b da   c  dC  CbdC    AE 

Cevap Anahtarı B EAECBEDAACDDDECDDACBEABCECCDCCAECDDCCAEC
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 1 2 25

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 7 2 0 29
TİYATRO 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 0 0
ROMAN 2 0 0 0
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
LOGARİTMA 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 4 1 1 25
MODERN FİZİK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AFRA 0  MA

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Fizik 14 0 0 0,00 0 1,88 1,00 1,73

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,75 1,48 2,35

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 5,24 2,98 3,65

Fen Bilimleri 40 3 2 2,50 6 9,87 5,45 7,73

Toplam: 280 4 2 3,50 1 79,34 70,43 84,78

Fen Bilimleri                            Ca    a  E  A

Cevap Anahtarı A CABEEDEDDCDAAEDCADCBCCBAECECDCEADCCDECCA
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 4 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 0 33
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM GİZİROĞLU 0  MA

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 10 27,50 69

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76

TYT Fen 20 9 5 7,75 39

Matematik-2 30 22 4 21,00 70 8,87 5,43 7,60

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,29 1,22 1,82

Matematik 40 26 6 24,50 61 11,16 6,65 9,41

Fizik 14 7 5 5,75 41 1,88 1,00 1,73

Kimya 13 7 4 6,00 46 2,75 1,48 2,35

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 5,24 2,98 3,65

Fen Bilimleri 40 22 11 19,25 48 9,87 5,45 7,73

Toplam: 280 130 38 120,50 43 79,34 70,43 84,78

Matematik EdBaCCAbCCCA ADC BA CBCAE BBbBd D A CAa 

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Fen Bilimleri CbdEa aDDbD AEDCccbcC BAE EeD EADCCDE  b

Cevap Anahtarı A CABEEDEDDCDAAEDCADCBCCBAECECDCEADCCDECCA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 3 0 75
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 4 3 1 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 6 3 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 0 50
KUVVET VE HAREKET 4 2 2 50
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 2 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA CENGİZ 0  MA

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 5 30,75 77

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18

TYT Fen 20 9 8 7,00 35

Matematik-2 30 8 2 7,50 25 8,87 5,43 7,60

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,29 1,22 1,82

Matematik 40 8 4 7,00 18 11,16 6,65 9,41

Fizik 14 2 6 0,50 4 1,88 1,00 1,73

Kimya 13 1 1 0,75 6 2,75 1,48 2,35

Biyoloji 13 8 1 7,75 60 5,24 2,98 3,65

Fen Bilimleri 40 11 8 9,00 23 9,87 5,45 7,73

Toplam: 280 83 32 75,00 27 79,34 70,43 84,78

Matematik E B  C  C  AB D d   C        c       cd 

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Fen Bilimleri  dd   EceeDd    c  B       CD EADCeD   A

Cevap Anahtarı A CABEEDEDDCDAAEDCADCBCCBAECECDCEADCCDECCA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
LOGARİTMA 2 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 4 1 3 25
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 0 33
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 0 33
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE AŞCI 0  MA

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 9 16,75 42

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4

TYT Fen 20 4 9 1,75 9

Türkçe 6 3 2 2,50 42 0,26 1,62 1,52

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,17 2,20 1,93

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 0,42 2,08 2,00

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,11 0,91 0,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 3 3,25 8 0,97 6,81 6,44

Tarih-2 11 0 3 -0,75 -7 -0,04 1,00 0,95

Coğrafya-2 11 6 1 5,75 52 0,25 2,03 1,44

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,09 0,70 0,49

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 0,07 0,66 0,49

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 0,15 0,88 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 10 5 8,75 22 0,51 5,27 4,01

Matematik-2 30 3 5 1,75 6 8,87 5,43 7,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,29 1,22 1,82

Matematik 40 3 5 1,75 4 11,16 6,65 9,41

Fizik 14 3 9 0,75 5 1,88 1,00 1,73

Kimya 13 3 3 2,25 17 2,75 1,48 2,35

Biyoloji 13 1 6 -0,50 -4 5,24 2,98 3,65

Fen Bilimleri 40 7 18 2,50 6 9,87 5,45 7,73

Toplam: 280 59 55 45,25 16 79,34 70,43 84,78

Edebiyat-Sosyal-1 BAbeA                      C     b      

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Sosyal-2   c  e d    DDA c EBE          aBD  AB        

Cevap Anahtarı B ECDEBCEBCCEBDDACAAEBEEBCDCBDDDBEBDDEABCEBEEDBE

Matematik     B   b  eb A      ae  B              

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Fen Bilimleri bdabBaadcC eD CDe d  eB    e   cCc  ebd 

Cevap Anahtarı B EAECBEDAACDDDECDDACBEABCECCDCCAECDDCCAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 1 2 25

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 7 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 0 0
ROMAN 2 0 0 0
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 1 0 50
SEMBOLİK MANTIK 2 1 1 50
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 4 2 1 50
MODERN FİZİK 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAĞISTANLI 0  MA

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 28 8 26,00 65

TYT Fen 20 10 10 7,50 38

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,26 1,62 1,52

Edebiyat 18 1 0 1,00 6 0,17 2,20 1,93

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,42 2,08 2,00

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,11 0,91 0,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 0 1,00 3 0,97 6,81 6,44

Matematik-2 30 16 6 14,50 48 8,87 5,43 7,60

Geometri 10 4 4 3,00 30 2,29 1,22 1,82

Matematik 40 20 10 17,50 44 11,16 6,65 9,41

Fizik 14 7 7 5,25 38 1,88 1,00 1,73

Kimya 13 6 3 5,25 40 2,75 1,48 2,35

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 5,24 2,98 3,65

Fen Bilimleri 40 20 15 16,25 41 9,87 5,45 7,73

Toplam: 280 127 55 113,25 40 79,34 70,43 84,78

Edebiyat-Sosyal-1            C                            

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Matematik EBBBaCdeCCCA ADCa A  B  E c bBdCacA CAc 

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Fen Bilimleri CdBEdcdeeCDAAc CeDCBddB E  aDCEceCecE CA

Cevap Anahtarı A CABEEDEDDCDAAEDCADCBCCBAECECDCEADCCDECCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 7 1 0 14
TİYATRO 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 0 0
ROMAN 2 0 0 0
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 2 0 50
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 1 2 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 3 2 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 4 2 2 50
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 2 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 3 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 2 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NİSA 0  MA

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,33 56

TYT Sosyal 20 11 4 9,66 48

TYT Matematik 40 10 3 8,85 22

TYT Fen 20 4 4 3,05 15

Matematik-2 30 3 2 2,50 8 8,87 5,43 7,60

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,29 1,22 1,82

Matematik 40 3 3 2,25 6 11,16 6,65 9,41

Fizik 14 0 7 -1,75 -13 1,88 1,00 1,73

Kimya 13 2 5 0,75 6 2,75 1,48 2,35

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 5,24 2,98 3,65

Fen Bilimleri 40 10 14 6,50 16 9,87 5,45 7,73

Toplam: 280 62 38 52,64 19 79,34 70,43 84,78

Matematik EB            De  c           a         

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Fen Bilimleri eda cba e     D d bc a  Ee CD EbDCdDEC  

Cevap Anahtarı A CABEEDEDDCDAAEDCADCBCCBAECECDCEADCCDECCA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
LOGARİTMA 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 4 0 3 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ERYILMAZ 0  MA

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 9 24,75 62

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41

TYT Fen 20 6 6 4,50 23

Matematik-2 30 6 2 5,50 18 8,87 5,43 7,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,29 1,22 1,82

Matematik 40 6 2 5,50 14 11,16 6,65 9,41

Fizik 14 1 2 0,50 4 1,88 1,00 1,73

Kimya 13 5 0 5,00 38 2,75 1,48 2,35

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 5,24 2,98 3,65

Fen Bilimleri 40 12 4 11,00 28 9,87 5,45 7,73

Toplam: 280 76 28 69,00 25 79,34 70,43 84,78

Matematik e DE B   A       eC   A                 

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Fen Bilimleri  e     e  D    D    E B E CDe eECD   AE 

Cevap Anahtarı B EAECBEDAACDDDECDDACBEABCECCDCCAECDDCCAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 2 0 50
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 4 1 1 25
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 0 33
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA TINMAZ 0  MA

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 10 25,50 64

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29

TYT Fen 20 5 13 1,75 9

Matematik-2 30 11 8 9,00 30 8,87 5,43 7,60

Geometri 10 1 3 0,25 3 2,29 1,22 1,82

Matematik 40 12 11 9,25 23 11,16 6,65 9,41

Fizik 14 5 8 3,00 21 1,88 1,00 1,73

Kimya 13 4 8 2,00 15 2,75 1,48 2,35

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 5,24 2,98 3,65

Fen Bilimleri 40 14 19 9,25 23 9,87 5,45 7,73

Toplam: 280 85 65 68,75 25 79,34 70,43 84,78

Matematik EcB bCADb C BAc    eC  b  aBcBa  bA   d 

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Fen Bilimleri CAB abdDeeDebdcacbaBeC cdCECDCEb de    A

Cevap Anahtarı A CABEEDEDDCDAAEDCADCBCCBAECECDCEADCCDECCA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 4 2 2 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 1 2 17
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 4 3 1 75
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 2 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 0 67
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREMCAN CANDAN 56789  MA

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91

TYT Fen 20 14 4 13,00 65

Matematik-2 30 9 4 8,00 27 8,87 5,43 7,60

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,29 1,22 1,82

Matematik 40 17 5 15,75 39 11,16 6,65 9,41

Toplam: 280 115 24 109,00 39 79,34 70,43 84,78

Matematik E  BCC    Cb  D   Ab      BBbdaCDDA CABD

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD
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MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
LOGARİTMA 2 1 0 50
DİZİLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 2 2 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 6 5 0 83
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜNTEHA ASA 0  MA

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 13 18,75 47

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43

TYT Fen 20 6 7 4,25 21

Matematik-2 30 14 2 13,50 45 8,87 5,43 7,60

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,29 1,22 1,82

Matematik 40 15 2 14,50 36 11,16 6,65 9,41

Fizik 14 3 3 2,25 16 1,88 1,00 1,73

Kimya 13 5 2 4,50 35 2,75 1,48 2,35

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,24 2,98 3,65

Fen Bilimleri 40 17 8 15,00 38 9,87 5,45 7,73

Toplam: 280 90 36 81,00 29 79,34 70,43 84,78

Matematik E BBCCAbC CA   C BA       e DB    A     

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Fen Bilimleri   B a  eD e  EDC  CcCd  E  CD EcDCCDEbCb

Cevap Anahtarı A CABEEDEDDCDAAEDCADCBCCBAECECDCEADCCDECCA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
LOGARİTMA 2 1 0 50
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 2 1 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 1 0 17
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 4 2 1 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 2 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 0 33
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ND 0  MA

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 9 20,75 52

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35

TYT Fen 20 5 6 3,50 18

Matematik-2 30 3 4 2,00 7 8,87 5,43 7,60

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,29 1,22 1,82

Matematik 40 5 4 4,00 10 11,16 6,65 9,41

Fizik 14 1 4 0,00 0 1,88 1,00 1,73

Kimya 13 2 2 1,50 12 2,75 1,48 2,35

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 5,24 2,98 3,65

Fen Bilimleri 40 8 8 6,00 15 9,87 5,45 7,73

Toplam: 280 64 35 55,25 20 79,34 70,43 84,78

Matematik EdB  C c      a           e       A  A  

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Fen Bilimleri  bBc    c  c  D   b  bB    CD Ec C c   A

Cevap Anahtarı A CABEEDEDDCDAAEDCADCBCCBAECECDCEADCCDECCA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 2 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 4 1 2 25
MODERN FİZİK 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 0 33
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER MEYDE 0  MA

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 13 23,75 59

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61

TYT Fen 20 6 10 3,50 18

Matematik-2 30 7 2 6,50 22 8,87 5,43 7,60

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,29 1,22 1,82

Matematik 40 8 2 7,50 19 11,16 6,65 9,41

Fizik 14 5 6 3,50 25 1,88 1,00 1,73

Kimya 13 5 5 3,75 29 2,75 1,48 2,35

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 5,24 2,98 3,65

Fen Bilimleri 40 15 15 11,25 28 9,87 5,45 7,73

Toplam: 280 93 50 80,50 29 79,34 70,43 84,78

Matematik E BB   b CCA  D           e          A  

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Fen Bilimleri e B dDaeadDAA beADdBCa  Ee CDCE cddD   b

Cevap Anahtarı A CABEEDEDDCDAAEDCADCBCCBAECECDCEADCCDECCA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
LOGARİTMA 2 2 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 1 0 17
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 4 2 1 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 2 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 1 33
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÜNLÜ 0  MA

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 11 3 10,25 26

TYT Sosyal 20 5 1 4,75 24

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Matematik-2 30 5 2 4,50 15 8,87 5,43 7,60

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,29 1,22 1,82

Matematik 40 7 2 6,50 16 11,16 6,65 9,41

Toplam: 280 35 9 32,75 12 79,34 70,43 84,78

Matematik E B C  ce  A   C              B  D      

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD
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MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 1 0 17
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA BOZDEMİR 1905  MA

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 38 2 37,50 94

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59

TYT Fen 20 8 10 5,50 28

Matematik-2 30 21 2 20,50 68 8,87 5,43 7,60

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,29 1,22 1,82

Matematik 40 27 2 26,50 66 11,16 6,65 9,41

Fizik 14 6 5 4,75 34 1,88 1,00 1,73

Kimya 13 8 2 7,50 58 2,75 1,48 2,35

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 5,24 2,98 3,65

Fen Bilimleri 40 21 10 18,50 46 9,87 5,45 7,73

Toplam: 280 134 28 127,00 45 79,34 70,43 84,78

Matematik EBBBCCAD eCA ADCdBA   C E BBDBBCDDA    D

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Fen Bilimleri CeBEa Ec aDb ED cDCBCbBAE  eD EbDCdD  CA

Cevap Anahtarı A CABEEDEDDCDAAEDCADCBCCBAECECDCEADCCDECCA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
LOGARİTMA 2 1 1 50
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 6 2 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 0 50
KUVVET VE HAREKET 4 2 1 50
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 2 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 0 67
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 0 67
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN KAYAR 0  MA

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 8 27,00 68

TYT Sosyal 20 10 1 9,75 49

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24

TYT Fen 20 6 4 5,00 25

Matematik-2 30 6 1 5,75 19 8,87 5,43 7,60

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,29 1,22 1,82

Matematik 40 8 1 7,75 19 11,16 6,65 9,41

Fizik 14 0 0 0,00 0 1,88 1,00 1,73

Kimya 13 5 1 4,75 37 2,75 1,48 2,35

Biyoloji 13 7 1 6,75 52 5,24 2,98 3,65

Fen Bilimleri 40 12 2 11,50 29 9,87 5,45 7,73

Toplam: 280 76 22 70,50 25 79,34 70,43 84,78

Matematik aCDEBB            C             B    A  

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Fen Bilimleri               CDDA  b B    aC  ECDD  AE 

Cevap Anahtarı B EAECBEDAACDDDECDDACBEABCECCDCCAECDDCCAEC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 1 0 17
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 4 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 0 33
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ BO TAŞ 0  MA

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,33 56

TYT Sosyal 20 11 4 9,66 48

TYT Matematik 40 10 3 8,85 22

TYT Fen 20 4 4 3,05 15

Matematik-2 30 5 2 4,50 15 8,87 5,43 7,60

Geometri 10 1 6 -0,50 -5 2,29 1,22 1,82

Matematik 40 6 8 4,00 10 11,16 6,65 9,41

Fizik 14 1 9 -1,25 -9 1,88 1,00 1,73

Kimya 13 1 9 -1,25 -10 2,75 1,48 2,35

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 5,24 2,98 3,65

Fen Bilimleri 40 8 24 2,00 5 9,87 5,45 7,73

Toplam: 280 63 53 49,89 18 79,34 70,43 84,78

Matematik    E    D   A    e   C a   E  bbBbcb   d

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Fen Bilimleri bdc ab   dDeace bcd Eec cdbDeCcECecbaAE 

Cevap Anahtarı B EAECBEDAACDDDECDDACBEABCECCDCCAECDDCCAEC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
LOGARİTMA 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 4 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 4 1 3 25
MODERN FİZİK 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 2 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 2 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 2 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA TÜRKYILMAZ 0  MA

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,33 56

TYT Sosyal 20 11 4 9,66 48

TYT Matematik 40 10 3 8,85 22

TYT Fen 20 4 4 3,05 15

Matematik-2 30 9 2 8,50 28 8,87 5,43 7,60

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,29 1,22 1,82

Matematik 40 11 3 10,25 26 11,16 6,65 9,41

Fizik 14 2 0 2,00 14 1,88 1,00 1,73

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 2,75 1,48 2,35

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 5,24 2,98 3,65

Fen Bilimleri 40 3 1 2,75 7 9,87 5,45 7,73

Toplam: 280 63 25 56,89 20 79,34 70,43 84,78

Matematik E B C AD  dA   C           BbB  e A  A  

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Fen Bilimleri         D D   b            C            

Cevap Anahtarı A CABEEDEDDCDAAEDCADCBCCBAECECDCEADCCDECCA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 2 1 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 2 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 4 2 0 50
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ENGİ N 0  MA

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 6 28,50 71

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 20 3 19,25 64 8,87 5,43 7,60

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,29 1,22 1,82

Matematik 40 28 3 27,25 68 11,16 6,65 9,41

Fizik 14 9 5 7,75 55 1,88 1,00 1,73

Kimya 13 7 5 5,75 44 2,75 1,48 2,35

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,24 2,98 3,65

Fen Bilimleri 40 28 11 25,25 63 9,87 5,45 7,73

Toplam: 280 144 28 137,00 49 79,34 70,43 84,78

Matematik EBBaCC bCCCA A CBBA  B  EBeBDBBCDDA CA D

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Fen Bilimleri CABEcDaDDeeAbEDCAbaBC eeEdECDCEADCCDaCCA

Cevap Anahtarı A CABEEDEDDCDAAEDCADCBCCBAECECDCEADCCDECCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
LOGARİTMA 2 2 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 2 0 50
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 3 1 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 6 4 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 4 3 1 75
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 2 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 3 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
Y E K 0  MA

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 9 27,75 69

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44

TYT Matematik 40 20 8 18,00 45

TYT Fen 20 4 3 3,25 16

Matematik-2 30 4 3 3,25 11 8,87 5,43 7,60

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,29 1,22 1,82

Matematik 40 5 3 4,25 11 11,16 6,65 9,41

Fizik 14 1 0 1,00 7 1,88 1,00 1,73

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,75 1,48 2,35

Biyoloji 13 4 0 4,00 31 5,24 2,98 3,65

Fen Bilimleri 40 5 0 5,00 13 9,87 5,45 7,73

Toplam: 280 75 32 67,00 24 79,34 70,43 84,78

Matematik aa EBB  bA                           A  

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Fen Bilimleri         A                   C       CA C

Cevap Anahtarı B EAECBEDAACDDDECDDACBEABCECCDCCAECDDCCAEC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 1 0 17
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 4 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 0 33
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 0 67
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAVAŞ 0  MA

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Türkçe 6 1 0 1,00 17 0,26 1,62 1,52

Edebiyat 18 1 0 1,00 6 0,17 2,20 1,93

Tarih-1 10 8 0 8,00 80 0,42 2,08 2,00

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 0,11 0,91 0,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 2 12,50 31 0,97 6,81 6,44

Matematik-2 30 21 4 20,00 67 8,87 5,43 7,60

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,29 1,22 1,82

Matematik 40 29 4 28,00 70 11,16 6,65 9,41

Fizik 14 7 6 5,50 39 1,88 1,00 1,73

Kimya 13 7 5 5,75 44 2,75 1,48 2,35

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,24 2,98 3,65

Fen Bilimleri 40 22 16 18,00 45 9,87 5,45 7,73

Toplam: 280 152 44 141,00 50 79,34 70,43 84,78

Edebiyat-Sosyal-1  A                    A  D CEEABCCeBaE C

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Matematik BCDEdB CDABCACABdeC aCABB AE  CDBCDA A B

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Fen Bilimleri ceaCBa AbdDDDECDDcd EcBeEdCDCdAECDcdeAEd

Cevap Anahtarı B EAECBEDAACDDDECDDACBEABCECCDCCAECDDCCAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 7 1 0 14
TİYATRO 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 0 0
ROMAN 2 0 0 0
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 3 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
LOGARİTMA 2 2 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 4 2 1 50
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 6 5 0 83
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 0 50
KUVVET VE HAREKET 4 3 1 75
MODERN FİZİK 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 2 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE METE 0  MA

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 7 29,25 73

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

TYT Matematik 40 16 0 16,00 40

TYT Fen 20 13 4 12,00 60

Matematik-2 30 6 2 5,50 18 8,87 5,43 7,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,29 1,22 1,82

Matematik 40 6 2 5,50 14 11,16 6,65 9,41

Fizik 14 3 3 2,25 16 1,88 1,00 1,73

Kimya 13 4 4 3,00 23 2,75 1,48 2,35

Biyoloji 13 11 0 11,00 85 5,24 2,98 3,65

Fen Bilimleri 40 18 7 16,25 41 9,87 5,45 7,73

Toplam: 280 97 23 91,25 33 79,34 70,43 84,78

Matematik BC Eda      A         A  B              

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Fen Bilimleri  d   E    eDeE  cAd   cCEdCDC AECDDC AEC

Cevap Anahtarı B EAECBEDAACDDDECDDACBEABCECCDCCAECDDCCAEC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 4 0 3 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 0 67
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 0 33
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YILMAZ 0  MA

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 13 23,75 59

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68

TYT Fen 20 15 2 14,50 73

Matematik-2 30 18 6 16,50 55 8,87 5,43 7,60

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,29 1,22 1,82

Matematik 40 25 7 23,25 58 11,16 6,65 9,41

Fizik 14 2 4 1,00 7 1,88 1,00 1,73

Kimya 13 7 2 6,50 50 2,75 1,48 2,35

Biyoloji 13 8 0 8,00 62 5,24 2,98 3,65

Fen Bilimleri 40 17 6 15,50 39 9,87 5,45 7,73

Toplam: 280 127 37 117,75 42 79,34 70,43 84,78

Matematik aCDEBB CDABeACA dCC dCeBBB   aCDBCDA A d

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Fen Bilimleri  da B     eDa CDDcCB  BC  bDC AECDDC    

Cevap Anahtarı B EAECBEDAACDDDECDDACBEABCECCDCCAECDDCCAEC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
LOGARİTMA 2 1 1 50
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 2 2 50
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 3 1 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 6 4 1 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 4 1 3 25
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASAR 0  MB

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,25 71

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,67 1,62 1,52

Edebiyat 18 8 4 7,00 39 4,39 2,20 1,93

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 3,84 2,08 2,00

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,55 0,91 0,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 8 20,00 50 13,45 6,81 6,44

Tarih-2 11 2 1 1,75 16 2,20 1,00 0,95

Coğrafya-2 11 6 2 5,50 50 4,84 2,03 1,44

Felsefe 6 4 1 3,75 63 1,53 0,70 0,49

Felsefe Grubu 6 4 0 4,00 67 1,16 0,66 0,49

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 2,08 0,88 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 19 5 17,75 44 11,81 5,27 4,01

Matematik-2 30 3 1 2,75 9 2,36 5,43 7,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,31 1,22 1,82

Matematik 40 3 1 2,75 7 2,67 6,65 9,41

Toplam: 280 89 29 81,75 29 67,01 70,43 84,78

Edebiyat-Sosyal-1 BbEAADdaC E EC BC DaD  e   CEEABCaABaE a

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Sosyal-2 E   B  e    DDA  AEdEcBCDb DD B BD EABb       

Cevap Anahtarı B ECDEBCEBCCEBDDACAAEBEEBCDCBDDDBEBDDEABCEBEEDBE

Matematik    EdB   A                              

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 7 5 1 71
TİYATRO 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 1 0 33
ROMAN 2 0 2 0
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 3 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 1 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 1 0 50
SEMBOLİK MANTIK 2 1 0 50
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE YAŞAR 0  MB

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 16 12 13,00 33

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4

Türkçe 6 6 0 6,00 100 3,67 1,62 1,52

Edebiyat 18 5 3 4,25 24 4,39 2,20 1,93

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 3,84 2,08 2,00

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 1,55 0,91 0,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 5 13,75 34 13,45 6,81 6,44

Tarih-2 11 2 1 1,75 16 2,20 1,00 0,95

Coğrafya-2 11 7 0 7,00 64 4,84 2,03 1,44

Felsefe 6 2 2 1,50 25 1,53 0,70 0,49

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 1,16 0,66 0,49

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 2,08 0,88 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 15 4 14,00 35 11,81 5,27 4,01

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,20 1,00 1,73

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 0,05 1,48 2,35

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 0,33 2,98 3,65

Fen Bilimleri 40 0 2 -0,50 -1 0,58 5,45 7,73

Toplam: 280 55 31 47,25 17 67,01 70,43 84,78

Edebiyat-Sosyal-1 ABADEA   E eB  ae  CC A EC  C a    c C  

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Sosyal-2 Ed E       CD AB E ED   BDea aC   AE B        

Cevap Anahtarı A ECDEECBCCBECDAABEEBEDADBBDBCDDCDBEAEDBECEBEEBD

Fen Bilimleri                    e        c           

Cevap Anahtarı A CABEEDEDDCDAAEDCADCBCCBAECECDCEADCCDECCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 7 2 1 29
TİYATRO 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 1 1 33
ROMAN 2 0 0 0
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 2 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 1 0 50
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 4 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLAR SARI 0  MB

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,33 56

TYT Sosyal 20 11 4 9,66 48

TYT Matematik 40 10 3 8,85 22

TYT Fen 20 4 4 3,05 15

Matematik-2 30 10 7 8,25 28 2,36 5,43 7,60

Geometri 10 2 2 1,50 15 0,31 1,22 1,82

Matematik 40 12 9 9,75 24 2,67 6,65 9,41

Fizik 14 4 6 2,50 18 0,20 1,00 1,73

Kimya 13 1 0 1,00 8 0,05 1,48 2,35

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 0,33 2,98 3,65

Fen Bilimleri 40 11 12 8,00 20 0,58 5,45 7,73

Toplam: 280 72 42 61,64 22 67,01 70,43 84,78

Matematik EcBcCCba    B D B Abb  e  BB  a  eA  A  

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Fen Bilimleri Cee dDE D  bdd     B       eD EcbCdDEbdA

Cevap Anahtarı A CABEEDEDDCDAAEDCADCBCCBAECECDCEADCCDECCA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
LOGARİTMA 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 1 2 25
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 2 1 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 4 1 2 25
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR 0  MB

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,33 56

TYT Sosyal 20 11 4 9,66 48

TYT Matematik 40 10 3 8,85 22

TYT Fen 20 4 4 3,05 15

Türkçe 6 3 1 2,75 46 3,67 1,62 1,52

Edebiyat 18 4 3 3,25 18 4,39 2,20 1,93

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 3,84 2,08 2,00

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 1,55 0,91 0,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 6 8,50 21 13,45 6,81 6,44

Tarih-2 11 1 1 0,75 7 2,20 1,00 0,95

Coğrafya-2 11 2 0 2,00 18 4,84 2,03 1,44

Felsefe 6 0 4 -1,00 -17 1,53 0,70 0,49

Felsefe Grubu 6 1 2 0,50 8 1,16 0,66 0,49

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 0,75 13 2,08 0,88 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 5 8 3,00 8 11,81 5,27 4,01

Matematik-2 30 4 1 3,75 13 2,36 5,43 7,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,31 1,22 1,82

Matematik 40 4 1 3,75 9 2,67 6,65 9,41

Fizik 14 1 0 1,00 7 0,20 1,00 1,73

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,05 1,48 2,35

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,33 2,98 3,65

Fen Bilimleri 40 1 0 1,00 3 0,58 5,45 7,73

Toplam: 280 69 36 60,14 21 67,01 70,43 84,78

Edebiyat-Sosyal-1 ABA  c Bd E  Eb   D   e  C          cCdE

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Sosyal-2  Cb         D   E      a eababC      B d      

Cevap Anahtarı A ECDEECBCCBECDAABEEBEDADBBDBCDDCDBEAEDBECEBEEBD

Matematik EBBaC                                   

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Fen Bilimleri C                                       

Cevap Anahtarı A CABEEDEDDCDAAEDCADCBCCBAECECDCEADCCDECCA
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 1 1 25

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 7 2 2 29
TİYATRO 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 0 0
ROMAN 2 0 0 0
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 2 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 1 0 50
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 0 50
KUVVET VE HAREKET 4 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TEPE 0  MB

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 8 19,00 48

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,67 1,62 1,52

Edebiyat 18 3 1 2,75 15 4,39 2,20 1,93

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 3,84 2,08 2,00

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 1,55 0,91 0,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 4 12,00 30 13,45 6,81 6,44

Tarih-2 11 0 3 -0,75 -7 2,20 1,00 0,95

Coğrafya-2 11 2 2 1,50 14 4,84 2,03 1,44

Felsefe 6 2 1 1,75 29 1,53 0,70 0,49

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 1,16 0,66 0,49

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 2,08 0,88 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 8 8 6,00 15 11,81 5,27 4,01

Matematik-2 30 2 1 1,75 6 2,36 5,43 7,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,31 1,22 1,82

Matematik 40 2 1 1,75 4 2,67 6,65 9,41

Toplam: 280 53 23 47,25 17 67,01 70,43 84,78

Edebiyat-Sosyal-1 ABAcEA cBEE             ECA    a     eCE

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Sosyal-2 b  d      cCa  c  B     BD b  C e Ab B C      

Cevap Anahtarı A ECDEECBCCBECDAABEEBEDADBBDBCDDCDBEAEDBECEBEEBD

Matematik E B           e                         

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 7 2 0 29
TİYATRO 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 0 0
ROMAN 2 0 0 0
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 1 1 50
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YÜKSEK 0  MB

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14

TYT Fen 20 2 5 0,75 4

Türkçe 6 6 0 6,00 100 3,67 1,62 1,52

Edebiyat 18 7 4 6,00 33 4,39 2,20 1,93

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 3,84 2,08 2,00

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 1,55 0,91 0,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 9 17,75 44 13,45 6,81 6,44

Tarih-2 11 6 5 4,75 43 2,20 1,00 0,95

Coğrafya-2 11 11 0 11,00 100 4,84 2,03 1,44

Felsefe 6 4 2 3,50 58 1,53 0,70 0,49

Felsefe Grubu 6 3 3 2,25 38 1,16 0,66 0,49

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 1,00 17 2,08 0,88 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 26 14 22,50 56 11,81 5,27 4,01

Matematik-2 30 2 2 1,50 5 2,36 5,43 7,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,31 1,22 1,82

Matematik 40 2 2 1,50 4 2,67 6,65 9,41

Toplam: 280 103 49 90,75 32 67,01 70,43 84,78

Edebiyat-Sosyal-1 BAEAADdECeEE b BaC C      eaEEABaaeB E C

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Sosyal-2 bCbbBdEBCeEBDDACAAEBEEBCDbeDbacEBDeEdabE      

Cevap Anahtarı B ECDEBCEBCCEBDDACAAEBEEBCDCBDDDBEBDDEABCEBEEDBE

Matematik    Edc  D                               

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 7 3 2 43
TİYATRO 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 1 0 33
ROMAN 2 1 0 50
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 2 1 67
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 3 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 2 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 1 0 50
SEMBOLİK MANTIK 2 2 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
LOGARİTMA 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR AYVA 0  MB

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 13 23,75 59

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27

TYT Fen 20 2 2 1,50 8

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,67 1,62 1,52

Edebiyat 18 6 3 5,25 29 4,39 2,20 1,93

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 3,84 2,08 2,00

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,55 0,91 0,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 10 18,50 46 13,45 6,81 6,44

Tarih-2 11 7 4 6,00 55 2,20 1,00 0,95

Coğrafya-2 11 11 0 11,00 100 4,84 2,03 1,44

Felsefe 6 1 0 1,00 17 1,53 0,70 0,49

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 1,16 0,66 0,49

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 2,08 0,88 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 24 5 22,75 57 11,81 5,27 4,01

Matematik-2 30 3 0 3,00 10 2,36 5,43 7,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,31 1,22 1,82

Matematik 40 3 0 3,00 8 2,67 6,65 9,41

Toplam: 280 106 38 96,50 34 67,01 70,43 84,78

Edebiyat-Sosyal-1 cBADdACBcEbC         BAeEaADeCEaBCBcDeCE

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Sosyal-2 bCcEcCBaCBECDAABEEBEDA  B     CD  AE B b      

Cevap Anahtarı A ECDEECBCCBECDAABEEBEDADBBDBCDDCDBEAEDBECEBEEBD

Matematik EBB                                     

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 7 3 2 43
TİYATRO 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 1 0
ROMAN 2 1 0 50
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 3 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 3 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 1 0 50
SEMBOLİK MANTIK 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HE 0  MB

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,33 56

TYT Sosyal 20 11 4 9,66 48

TYT Matematik 40 10 3 8,85 22

TYT Fen 20 4 4 3,05 15

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,67 1,62 1,52

Edebiyat 18 10 6 8,50 47 4,39 2,20 1,93

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 3,84 2,08 2,00

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,55 0,91 0,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 12 23,00 58 13,45 6,81 6,44

Tarih-2 11 5 5 3,75 34 2,20 1,00 0,95

Coğrafya-2 11 11 0 11,00 100 4,84 2,03 1,44

Felsefe 6 1 0 1,00 17 1,53 0,70 0,49

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 1,16 0,66 0,49

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1,25 21 2,08 0,88 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 19 8 17,00 43 11,81 5,27 4,01

Matematik-2 30 3 1 2,75 9 2,36 5,43 7,60

Geometri 10 0 4 -1,00 -10 0,31 1,22 1,82

Matematik 40 3 5 1,75 4 2,67 6,65 9,41

Toplam: 280 97 46 85,64 31 67,01 70,43 84,78

Edebiyat-Sosyal-1 ABAcdACBBEECdaaaDCee  ADECADCCEbBCBeaCaE

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Sosyal-2 be EECBbadECDAABEEBEDA  B          EaBab      

Cevap Anahtarı A ECDEECBCCBECDAABEEBEDADBBDBCDDCDBEAEDBECEBEEBD

Matematik EcB   A                           b eee 

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 7 5 2 71
TİYATRO 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 2 0 67
ROMAN 2 1 0 50
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 3 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 1 2 33

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 4 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM GÜNEVİ 0  MB

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 13 14,75 37

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 3 3 2,25 38 3,67 1,62 1,52

Edebiyat 18 4 14 0,50 3 4,39 2,20 1,93

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 3,84 2,08 2,00

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,55 0,91 0,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 27 6,25 16 13,45 6,81 6,44

Tarih-2 11 4 7 2,25 20 2,20 1,00 0,95

Coğrafya-2 11 2 9 -0,25 -2 4,84 2,03 1,44

Felsefe 6 2 4 1,00 17 1,53 0,70 0,49

Felsefe Grubu 6 2 4 1,00 17 1,16 0,66 0,49

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 2,08 0,88 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 13 27 6,25 16 11,81 5,27 4,01

Toplam: 280 53 71 35,25 13 67,01 70,43 84,78

Edebiyat-Sosyal-1 AeAedAbaddEdBcbaDeaabeAcdCAeabEbBaedabCE

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Sosyal-2 EecEcCaCedceadAcEcabeceaBDcebDaDebdEeBdC      

Cevap Anahtarı A ECDEECBCCBECDAABEEBEDADBBDBCDDCDBEAEDBECEBEEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 7 3 4 43
TİYATRO 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 1 2 33
ROMAN 2 0 2 0
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 2 1 67
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 0 3 0

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 2 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 0 2 0
SEMBOLİK MANTIK 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA KAMER 7  MB

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 4 32,00 80

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53

TYT Fen 20 1 2 0,50 3

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,67 1,62 1,52

Edebiyat 18 8 5 6,75 38 4,39 2,20 1,93

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 3,84 2,08 2,00

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 1,55 0,91 0,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 10 21,50 54 13,45 6,81 6,44

Matematik-2 30 11 1 10,75 36 2,36 5,43 7,60

Geometri 10 6 0 6,00 60 0,31 1,22 1,82

Matematik 40 17 1 16,75 42 2,67 6,65 9,41

Toplam: 280 112 25 105,75 38 67,01 70,43 84,78

Edebiyat-Sosyal-1 BAdeADBECea    BdC CDeAeaeCCEEABCCABCE e

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Matematik  C EBB C A  AC      d  BBB    C BCDA A  

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 7 5 1 71
TİYATRO 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 1 1 33
ROMAN 2 1 1 50
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 3 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
DİZİLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 3 0 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 6 3 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA ÇETİN 0  MB

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 26,25 66

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,67 1,62 1,52

Edebiyat 18 4 0 4,00 22 4,39 2,20 1,93

Tarih-1 10 5 0 5,00 50 3,84 2,08 2,00

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 1,55 0,91 0,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 2 15,50 39 13,45 6,81 6,44

Tarih-2 11 3 2 2,50 23 2,20 1,00 0,95

Coğrafya-2 11 4 1 3,75 34 4,84 2,03 1,44

Felsefe 6 3 0 3,00 50 1,53 0,70 0,49

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 1,16 0,66 0,49

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 2,08 0,88 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 15 3 14,25 36 11,81 5,27 4,01

Matematik-2 30 2 0 2,00 7 2,36 5,43 7,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,31 1,22 1,82

Matematik 40 2 0 2,00 5 2,67 6,65 9,41

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,20 1,00 1,73

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,05 1,48 2,35

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 0,33 2,98 3,65

Fen Bilimleri 40 1 0 1,00 3 0,58 5,45 7,73

Toplam: 280 77 13 73,75 26 67,01 70,43 84,78

Edebiyat-Sosyal-1 BAEeADBEC             A   CC EAB  AdC   

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Sosyal-2 EC  c  B  b  DAC  E d  CD  D    BD EAB        

Cevap Anahtarı B ECDEBCEBCCEBDDACAAEBEEBCDCBDDDBEBDDEABCEBEEDBE

Matematik    E B                                  

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Fen Bilimleri                                      A  

Cevap Anahtarı B EAECBEDAACDDDECDDACBEABCECCDCCAECDDCCAEC
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 7 3 0 43
TİYATRO 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 0 0
ROMAN 2 0 0 0
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 1 0 33
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 1 1 33

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 1 0 50
SEMBOLİK MANTIK 2 1 0 50
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 4 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA GÜLSEREN 0  MB

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,33 56

TYT Sosyal 20 11 4 9,66 48

TYT Matematik 40 10 3 8,85 22

TYT Fen 20 4 4 3,05 15

Türkçe 6 5 0 5,00 83 3,67 1,62 1,52

Edebiyat 18 9 3 8,25 46 4,39 2,20 1,93

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 3,84 2,08 2,00

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,55 0,91 0,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 3 13,25 33 13,45 6,81 6,44

Tarih-2 11 1 2 0,50 5 2,20 1,00 0,95

Coğrafya-2 11 5 1 4,75 43 4,84 2,03 1,44

Felsefe 6 2 2 1,50 25 1,53 0,70 0,49

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 1,16 0,66 0,49

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 2,08 0,88 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 17 6 15,50 39 11,81 5,27 4,01

Toplam: 280 80 30 72,64 26 67,01 70,43 84,78

Edebiyat-Sosyal-1 ABAD ACBdcEC  DE  DC eA                 

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Sosyal-2      C  d a  AA E BcD   BDeba CDBEAE BEC      

Cevap Anahtarı A ECDEECBCCBECDAABEEBEDADBBDBCDDCDBEAEDBECEBEEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 7 5 1 71
TİYATRO 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 0 0
ROMAN 2 0 1 0
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 0 2 0

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 2 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 2 0 100
SEMBOLİK MANTIK 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA SEVİMLİ 0  MB

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 7 25,25 63

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4

TYT Fen 20 1 2 0,50 3

Türkçe 6 3 2 2,50 42 3,67 1,62 1,52

Edebiyat 18 10 5 8,75 49 4,39 2,20 1,93

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 3,84 2,08 2,00

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 1,55 0,91 0,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 10 19,50 49 13,45 6,81 6,44

Tarih-2 11 6 1 5,75 52 2,20 1,00 0,95

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 4,84 2,03 1,44

Felsefe 6 3 1 2,75 46 1,53 0,70 0,49

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 1,16 0,66 0,49

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 2,08 0,88 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 21 8 19,00 48 11,81 5,27 4,01

Toplam: 280 82 35 73,25 26 67,01 70,43 84,78

Edebiyat-Sosyal-1 Bb AAecECBEEbC Ba D DcAa DCCEEA Cb  dEcC

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Sosyal-2 EC bBC B  E DDAa AcBEE CDb DaaB  DaEABe       

Cevap Anahtarı B ECDEBCEBCCEBDDACAAEBEEBCDCBDDDBEBDDEABCEBEEDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 7 6 1 86
TİYATRO 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 1 1 33
ROMAN 2 0 1 0
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 2 0 67
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 2 0 67

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 1 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 1 0 50
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMMÜ GÜLSÜM 0  MB

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 17 15,75 39

TYT Sosyal 20 10 1 9,75 49

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 2 0,50 3

Türkçe 6 4 1 3,75 63 3,67 1,62 1,52

Edebiyat 18 5 2 4,50 25 4,39 2,20 1,93

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 3,84 2,08 2,00

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 1,55 0,91 0,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 5 13,75 34 13,45 6,81 6,44

Tarih-2 11 2 3 1,25 11 2,20 1,00 0,95

Coğrafya-2 11 8 0 8,00 73 4,84 2,03 1,44

Felsefe 6 4 2 3,50 58 1,53 0,70 0,49

Felsefe Grubu 6 2 3 1,25 21 1,16 0,66 0,49

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 2,08 0,88 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 19 10 16,50 41 11,81 5,27 4,01

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 2,36 5,43 7,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,31 1,22 1,82

Matematik 40 1 0 1,00 3 2,67 6,65 9,41

Toplam: 280 66 35 57,25 20 67,01 70,43 84,78

Edebiyat-Sosyal-1  AEAAeadC E      CD   A   CCEbA  a   E C

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Sosyal-2  C bc   e EBDDA AAEB  BCDbeDbac BD EABba      

Cevap Anahtarı B ECDEBCEBCCEBDDACAAEBEEBCDCBDDDBEBDDEABCEBEEDBE

Matematik    E                                    

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 7 3 1 43
TİYATRO 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 2 0 67
ROMAN 2 0 0 0
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 1 0 33
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 1 1 33

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 2 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 1 0 50
SEMBOLİK MANTIK 2 1 0 50
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN FIRAT 0  MB

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,33 56

TYT Sosyal 20 11 4 9,66 48

TYT Matematik 40 10 3 8,85 22

TYT Fen 20 4 4 3,05 15

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,67 1,62 1,52

Edebiyat 18 2 7 0,25 1 4,39 2,20 1,93

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,84 2,08 2,00

Coğrafya-1 6 1 2 0,50 8 1,55 0,91 0,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 15 9,25 23 13,45 6,81 6,44

Tarih-2 11 5 1 4,75 43 2,20 1,00 0,95

Coğrafya-2 11 3 0 3,00 27 4,84 2,03 1,44

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,53 0,70 0,49

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 1,16 0,66 0,49

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 2,08 0,88 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 8 1 7,75 19 11,81 5,27 4,01

Toplam: 280 70 37 60,89 22 67,01 70,43 84,78

Edebiyat-Sosyal-1 BbEAAD EedE   e   eae e dbeCEbABCaed E  

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Sosyal-2 EC aBC    E   A A    E                        

Cevap Anahtarı B ECDEBCEBCCEBDDACAAEBEEBCDCBDDDBEBDDEABCEBEEDBE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 7 1 3 14
TİYATRO 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 1 0
ROMAN 2 0 1 0
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 3 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 1 0 33

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YILDIRIM 0  MB

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 9 19 4,25 11

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30

TYT Matematik 40 7 10 4,50 11

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Türkçe 6 2 4 1,00 17 3,67 1,62 1,52

Edebiyat 18 2 7 0,25 1 4,39 2,20 1,93

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 3,84 2,08 2,00

Coğrafya-1 6 0 3 -0,75 -13 1,55 0,91 0,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 17 2,75 7 13,45 6,81 6,44

Tarih-2 11 2 7 0,25 2 2,20 1,00 0,95

Coğrafya-2 11 4 5 2,75 25 4,84 2,03 1,44

Felsefe 6 2 3 1,25 21 1,53 0,70 0,49

Felsefe Grubu 6 0 5 -1,25 -21 1,16 0,66 0,49

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 2,08 0,88 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 12 21 6,75 17 11,81 5,27 4,01

Matematik-2 30 1 3 0,25 1 2,36 5,43 7,60

Geometri 10 0 6 -1,50 -15 0,31 1,22 1,82

Matematik 40 1 9 -1,25 -3 2,67 6,65 9,41

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 0,20 1,00 1,73

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,05 1,48 2,35

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,33 2,98 3,65

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 0,58 5,45 7,73

Toplam: 280 44 86 22,50 8 67,01 70,43 84,78

Edebiyat-Sosyal-1 cAEbdcBd     e   dDdee e e CEcc  C a a e

Cevap Anahtarı B BAEAADBECBEEECDBCCDCDDABCDCCEEABCCABCEDC

Sosyal-2   ccBeceeCbaDbAae EB a CebaDaad aabEABC       

Cevap Anahtarı B ECDEBCEBCCEBDDACAAEBEEBCDCBDDDBEBDDEABCEBEEDBE

Matematik c  E ce                         dbec  ae

Cevap Anahtarı B BCDEBBCCDABCACABCCCBBCABBBAEBDCDBCDADADB

Fen Bilimleri        c                                

Cevap Anahtarı B EAECBEDAACDDDECDDACBEABCECCDCCAECDDCCAEC
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 7 1 2 14
TİYATRO 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 1 2 33
ROMAN 2 0 2 0
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 1 0 33
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 0 3 0

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 2 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 0 1 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 4 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN  KARAARSLAN 0 12B

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,33 56

TYT Sosyal 20 11 4 9,66 48

TYT Matematik 40 10 3 8,85 22

TYT Fen 20 4 4 3,05 15

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,25 1,62 1,52

Edebiyat 18 3 8 1,00 6 1,00 2,20 1,93

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 2,50 2,08 2,00

Coğrafya-1 6 0 2 -0,50 -8 -0,50 0,91 0,98

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 15 5,25 13 5,25 6,81 6,44

Tarih-2 11 4 2 3,50 32 3,50 1,00 0,95

Coğrafya-2 11 3 3 2,25 20 2,25 2,03 1,44

Felsefe 6 2 3 1,25 21 1,25 0,70 0,49

Felsefe Grubu 6 5 1 4,75 79 4,75 0,66 0,49

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 1,50 0,88 0,65

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 16 11 13,25 33 13,25 5,27 4,01

Matematik-2 30 2 3 1,25 4 1,25 5,43 7,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,22 1,82

Matematik 40 2 3 1,25 3 1,25 6,65 9,41

Toplam: 280 76 50 63,64 23 63,64 70,43 84,78

Edebiyat-Sosyal-1 AdAebAbecdEb ab     CeA dCA   Ea      ad

Cevap Anahtarı A ABADEACBBEECBEDEDCDCCBADECADCCECBCBADCCE

Sosyal-2 Ed E  B  Ba edA b  ED Da DebaDCDBEdE B b      

Cevap Anahtarı A ECDEECBCCBECDAABEEBEDADBBDBCDDCDBEAEDBECEBEEBD

Matematik  cB          de    C                    

Cevap Anahtarı A EBBBCCADCCCABADCBBACCBCAEBBBDBBCDDADCABD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 7 2 3 29
TİYATRO 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 1 0 33
ROMAN 2 0 1 0
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 1 0 33
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 3 1 1 33

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 2 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 2 0 100
SEMBOLİK MANTIK 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
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