
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL TG TYT 1 78 1011 1832 199191

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,4 9,0 24,12 11,7 4,1 10,68 11,8 4,2 10,75 5,4 4,4 4,24 55,2 21,7 49,79 289,080

Okul Ortalaması 24,3 9,8 21,80 10,7 4,4 9,59 9,0 3,1 8,19 3,8 3,8 2,83 47,7 21,1 42,41 265,520

KATILIMLAR

1 56789 KEREMCAN CANDAN  MA 32 8 30,00 15 4 14,00 37 3 36,25 14 4 13,00 98 19 93,25 420,287 1 1 75 141 7117

2 0 SÜMEYYE ENGİN  MA 30 6 28,50 15 1 14,75 27 3 26,25 16 4 15,00 88 14 84,50 395,169 2 2 159 294 16309

3 0 YAVAŞ  MA 33 7 31,25 16 4 15,00 24 6 22,50 15 5 13,75 88 22 82,50 388,995 3 3 176 324 19116

4 1905 RABİA BOZDEMİR  MA 38 2 37,50 16 2 15,50 24 2 23,50 8 10 5,50 86 16 82,00 385,595 4 4 191 348 20792

5 0 MEHLİKA  MA 34 6 32,50 17 3 16,25 20 3 19,25 13 6 11,50 84 18 79,50 379,711 5 5 223 407 23836

6 0 ZEYNEP YILMAZ  MA 27 13 23,75 15 5 13,75 28 4 27,00 15 2 14,50 85 24 79,00 379,037 6 6 227 414 24197

7 0 DAĞISTANLI  MA 35 5 33,75 13 7 11,25 28 8 26,00 10 10 7,50 86 30 78,50 375,817 7 7 243 441 25994

8 0 SENA UYGUN  MA 36 3 35,25 17 2 16,50 18 3 17,25 10 3 9,25 81 11 78,25 375,509 8 8 247 447 26166

9 0 BEGÜM GİZİROĞLU  MA 30 10 27,50 12 4 11,00 31 2 30,50 9 5 7,75 82 21 76,75 370,857 9 9 264 474 28682

10 0 ÇAĞLAR  MA 35 4 34,00 16 1 15,75 18 1 17,75 9 7 7,25 78 13 74,75 364,837 10 10 295 531 32384

11 0 F CEYDA BOZKURT  MA 34 5 32,75 16 2 15,50 22 4 21,00 8 10 5,50 80 21 74,75 364,466 11 11 299 538 32625

12 0 YUNUS EMRE METE  MA 31 7 29,25 13 3 12,25 16 0 16,00 13 4 12,00 73 14 69,50 350,578 12 12 358 650 41714

13 0 SILA TÜRKYILMA Z  MA 36 2 35,50 11 3 10,25 17 1 16,75 8 8 6,00 72 14 68,50 346,187 13 13 388 703 44839

14 7 KÜBRA KAMER  MB 33 4 32,00 15 4 14,00 22 4 21,00 1 2 0,50 71 14 67,50 342,139 1 14 406 738 47840

15 0 ŞENNUR  MA 33 5 31,75 15 4 14,00 14 2 13,50 7 6 5,50 69 17 64,75 335,211 14 15 443 801 53206

16 0 RABİA  MA 32 5 30,75 9 6 7,50 23 5 21,75 4 4 3,00 68 20 63,00 329,479 15 16 467 844 57926

17 0 ÖMER MEYDE  MA 27 13 23,75 12 8 10,00 25 2 24,50 6 10 3,50 70 33 61,75 326,081 16 17 484 879 60722

18 0 BEYZA CENGİZ  MA 32 5 30,75 15 3 14,25 8 4 7,00 9 8 7,00 64 20 59,00 318,744 17 18 530 955 67268

19 0 Y E K  MA 30 9 27,75 11 9 8,75 20 8 18,00 4 3 3,25 65 29 57,75 314,241 18 19 554 996 71358

20 0 HATİCE ERYILMAZ  MA 27 9 24,75 8 5 6,75 17 2 16,50 6 6 4,50 58 22 52,50 299,189 19 20 641 1151 86200

21 0 FATMANUR AYVA  MB 27 13 23,75 17 3 16,25 12 5 10,75 2 2 1,50 58 23 52,25 297,914 2 21 646 1161 87657

22 0 MÜNTEHA ASA  MA 22 13 18,75 12 3 11,25 18 3 17,25 6 7 4,25 58 26 51,50 296,361 20 22 660 1186 89287

23 0 REYYAN KAYAR  MA 29 8 27,00 10 1 9,75 11 6 9,50 6 4 5,00 56 19 51,25 295,639 21 23 664 1190 90127

24 0 İKRA TINMAZ  MA 28 10 25,50 13 6 11,50 13 6 11,50 5 13 1,75 59 35 50,25 292,035 22 24 690 1235 94040

25 0 DİLRUBA GÜLSÜN  MA 33 4 32,00 6 5 4,75 10 6 8,50 5 2 4,50 54 17 49,75 290,998 23 25 696 1244 95167

26 0 ELİF YÜKSEK  MB 31 9 28,75 15 5 13,75 7 5 5,75 2 5 0,75 55 24 49,00 288,126 3 26 711 1271 98361

27 0 SUDEE  MB 31 7 29,25 13 5 11,75 6 4 5,00 50 16 46,00 279,151 4 27 759 1359 108669

28 0 AHMET EMİR  M 27 8 25,00 11 5 9,75 8 0 8,00 4 5 2,75 50 18 45,50 278,351 1 28 765 1369 109645

29 0 ND  MA 23 9 20,75 8 4 7,00 15 4 14,00 5 6 3,50 51 23 45,25 277,828 24 29 769 1375 110179

30 10903 ATTAR  MA 31 6 29,50 9 4 8,00 7 5 5,75 3 5 1,75 50 20 45,00 276,569 25 30 773 1380 111606

31 0 FATMANUR CYZ  MA 24 14 20,50 13 4 12,00 12 4 11,00 2 6 0,50 51 28 44,00 273,563 26 31 784 1403 115118

32 0 NNUR Y   28 8 26,00 11 5 9,75 6 5 4,75 5 7 3,25 50 25 43,75 273,325 1 32 786 1405 115456

33 0 SÜMEYYE DALLI  M 27 13 23,75 16 3 15,25 5 8 3,00 3 5 1,75 51 29 43,75 273,092 2 33 790 1413 115783

34 0 YILDIZ   27 12 24,00 11 8 9,00 11 3 10,25 2 9 -0,25 51 32 43,00 270,378 2 34 804 1436 119096

35 810 E EMİR ÇIĞRIL 12A 13 8 11,00 14 3 13,25 14 3 13,25 6 9 3,75 47 23 41,25 266,418 1 35 828 1487 123705

36 0 AŞAR   30 7 28,25 12 5 10,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 45 15 41,25 265,205 3 36 832 1494 125185

37 0 RÜMEYSA ÇETİN  MB 28 7 26,25 13 1 12,75 2 0 2,00 43 8 41,00 264,586 5 37 834 1497 125832

38 0 CEMRE MEMİŞ   31 4 30,00 12 4 11,00 43 8 41,00 264,502 4 38 835 1498 125990

39 643 CEYDA CEREN YALINCA12C 27 8 25,00 12 2 11,50 2 2 1,50 1 1 0,75 42 13 38,75 258,178 1 39 859 1549 133273

40 0 MEDNE  M 31 8 29,00 11 7 9,25 1 3 0,25 43 18 38,50 257,186 3 40 863 1557 134473

41 0 AA  M 30 6 28,50 8 6 6,50 4 2 3,50 42 14 38,50 257,164 4 41 864 1558 134510

42 62 EDANUR KAYMAK 12A 27 11 24,25 11 6 9,50 5 6 3,50 3 9 0,75 46 32 38,00 255,974 2 42 868 1567 135791

43 0 GAMZE  M 27 11 24,25 10 9 7,75 6 6 4,50 3 10 0,50 46 36 37,00 252,973 5 43 877 1582 139242

44 0 ECENAZ  MB 26 11 23,25 11 6 9,50 4 1 3,75 41 18 36,50 251,436 6 44 880 1589 140995

45 0 KAAN TAŞKIN  MA 29 8 27,00 8 1 7,75 0 4 -1,00 4 9 1,75 41 22 35,50 248,817 27 45 884 1599 143808

46 0 BEDİRHAN ÖZER 12A 22 14 18,50 11 8 9,00 7 7 5,25 3 4 2,00 43 33 34,75 246,837 3 46 894 1621 146107

47 0 SILA SEVİMLİ  MB 27 7 25,25 9 6 7,50 2 2 1,50 1 2 0,50 39 17 34,75 246,371 7 47 897 1624 146521

48 0 AZRA GÜLSÜN   28 5 26,75 7 1 6,75 1 0 1,00 36 6 34,50 245,494 5 48 900 1628 147534
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL TG TYT 1 78 1011 1832 199191

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,4 9,0 24,12 11,7 4,1 10,68 11,8 4,2 10,75 5,4 4,4 4,24 55,2 21,7 49,79 289,080

Okul Ortalaması 24,3 9,8 21,80 10,7 4,4 9,59 9,0 3,1 8,19 3,8 3,8 2,83 47,7 21,1 42,41 265,520

KATILIMLAR

49 0 MÜZEYYEN FİDAN  M 23 11 20,25 3 1 2,75 6 0 6,00 6 4 5,00 38 16 34,00 245,211 6 49 902 1630 147744

50 16 FATIMA ORDU  MA 22 13 18,75 11 3 10,25 5 2 4,50 1 1 0,75 39 19 34,25 245,106 28 50 903 1631 147818

51 0 BÜŞRA BAŞALAN  MA 23 16 19,00 12 4 11,00 2 4 1,00 4 5 2,75 41 29 33,75 244,093 29 51 905 1636 148861

52 654 NİSANUR LAFÇI 12 26 10 23,50 9 5 7,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 38 17 33,75 243,311 1 52 907 1640 149637

53 0 R E Ö  M 17 12 14,00 10 5 8,75 7 3 6,25 5 8 3,00 39 28 32,00 239,089 7 53 921 1662 153661

54 0 ERKAM KARAGÖZ   20 15 16,25 10 8 8,00 7 8 5,00 4 7 2,25 41 38 31,50 237,412 6 54 925 1671 155312

55 0 FEYZA GÜNGÖR   19 14 15,50 12 6 10,50 1 1 0,75 3 1 2,75 35 22 29,50 231,713 7 55 941 1696 160395

56 0 BUSE AŞCI  MA 19 9 16,75 10 4 9,00 2 2 1,50 4 9 1,75 35 24 29,00 229,990 30 56 948 1709 161907

57 94 İCLAL 12S 18 8 16,00 8 3 7,25 3 3 2,25 2 0 2,00 31 14 27,50 225,650 1 57 953 1723 165372

58 0 ELİF TEPE  MB 21 8 19,00 7 2 6,50 2 0 2,00 30 10 27,50 225,145 8 58 955 1728 165726

59 0 ÖMER ÜNLÜ  MA 11 3 10,25 5 1 4,75 12 2 11,50 0 1 -0,25 28 7 26,25 221,562 31 59 960 1735 168305

60 0 ÜMMÜ GÜLSÜM  MB 20 17 15,75 10 1 9,75 1 2 0,50 31 20 26,00 220,960 9 60 962 1738 168699

61 0 TUĞBA AKÇIN 12 18 13 14,75 10 3 9,25 2 5 0,75 1 0 1,00 31 21 25,75 220,352 2 61 963 1739 169113

62 0  MB 21 14 17,50 11 6 9,50 0 6 -1,50 32 26 25,50 219,354 10 62 965 1741 169808

63 7 HATİCE NUR TAKLAK   20 13 16,75 5 2 4,50 3 2 2,50 28 17 23,75 214,191 8 63 970 1755 173069

64 0 ENES  M 17 11 14,25 10 4 9,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 29 21 23,75 214,117 8 64 971 1756 173134

65 0 İREM GÜNEVİ  MB 18 13 14,75 9 4 8,00 27 17 22,75 211,339 11 65 976 1765 174692

66 11 HASAN ALAGÖZ 12B 18 12 15,00 9 3 8,25 0 2 -0,50 27 17 22,75 211,337 1 66 977 1766 174696

67 0 BUSE YAŞAR  MB 16 12 13,00 9 3 8,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 25 20 20,00 203,159 12 67 982 1776 179077

68 0 HİLAL YAVUZ  MB 17 12 14,00 7 4 6,00 0 1 -0,25 24 17 19,75 202,497 13 68 983 1777 179397

69 0 RAMAZAN  TUĞRA  M 13 20 8,00 11 6 9,50 1 3 0,25 2 1 1,75 27 30 19,50 202,353 9 69 984 1778 179469

70 0 ZEYNEP ŞAHİN   16 17 11,75 8 5 6,75 0 4 -1,00 24 26 17,50 196,017 9 70 988 1786 182232

71 0 AHMETSALİHKOPARAN  M 12 22 6,50 11 8 9,00 1 3 0,25 2 3 1,25 26 36 17,00 194,947 10 71 990 1789 182667

72 0 ZEYNEPP  MA 20 14 16,50 3 8 1,00 0 2 -0,50 23 24 17,00 194,408 32 72 991 1790 182877

73 0 AB  M 15 16 11,00 4 8 2,00 1 2 0,50 4 4 3,00 24 30 16,50 193,719 11 73 992 1791 183125

74 0 ZEYNEP YILDIRIM  MB 9 19 4,25 8 8 6,00 7 10 4,50 0 1 -0,25 24 38 14,50 187,304 14 74 999 1804 185440

75 0 EREN ORAL  MA 7 12 4,00 10 3 9,25 1 6 -0,50 0 1 -0,25 18 22 12,50 181,494 33 75 1002 1809 187290

76 0 AFRA  MA 1 0 1,00 1 0 1,00 147,871 34 76 1008 1828 195277

77 0 İSMET YAŞAR   4 1 3,75 0 3 -0,75 4 4 3,00

78 0 MUHAMMED ALİ ÖZKAN M 7 33 -1,25 6 14 2,50 13 47 1,25
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL TG TYT 1 78 1011 1832 199191

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,4 9,0 24,12 11,7 4,1 10,68 11,8 4,2 10,75 5,4 4,4 4,24 55,2 21,7 49,79 289,080

Okul Ortalaması 24,3 9,8 21,80 10,7 4,4 9,59 9,0 3,1 8,19 3,8 3,8 2,83 47,7 21,1 42,41 265,520

KATILIMLAR

1 56789 KEREMCAN CANDAN  MA 32 8 30,00 15 4 14,00 37 3 36,25 14 4 13,00 98 19 93,25 420,287 1 1 75 141 7117

2 0 SÜMEYYE ENGİN  MA 30 6 28,50 15 1 14,75 27 3 26,25 16 4 15,00 88 14 84,50 395,169 2 2 159 294 16309

3 0 YAVAŞ  MA 33 7 31,25 16 4 15,00 24 6 22,50 15 5 13,75 88 22 82,50 388,995 3 3 176 324 19116

4 1905 RABİA BOZDEMİR  MA 38 2 37,50 16 2 15,50 24 2 23,50 8 10 5,50 86 16 82,00 385,595 4 4 191 348 20792

5 0 MEHLİKA  MA 34 6 32,50 17 3 16,25 20 3 19,25 13 6 11,50 84 18 79,50 379,711 5 5 223 407 23836

6 0 ZEYNEP YILMAZ  MA 27 13 23,75 15 5 13,75 28 4 27,00 15 2 14,50 85 24 79,00 379,037 6 6 227 414 24197

7 0 DAĞISTANLI  MA 35 5 33,75 13 7 11,25 28 8 26,00 10 10 7,50 86 30 78,50 375,817 7 7 243 441 25994

8 0 SENA UYGUN  MA 36 3 35,25 17 2 16,50 18 3 17,25 10 3 9,25 81 11 78,25 375,509 8 8 247 447 26166

9 0 BEGÜM GİZİROĞLU  MA 30 10 27,50 12 4 11,00 31 2 30,50 9 5 7,75 82 21 76,75 370,857 9 9 264 474 28682

10 0 ÇAĞLAR  MA 35 4 34,00 16 1 15,75 18 1 17,75 9 7 7,25 78 13 74,75 364,837 10 10 295 531 32384

11 0 F CEYDA BOZKURT  MA 34 5 32,75 16 2 15,50 22 4 21,00 8 10 5,50 80 21 74,75 364,466 11 11 299 538 32625

12 0 YUNUS EMRE METE  MA 31 7 29,25 13 3 12,25 16 0 16,00 13 4 12,00 73 14 69,50 350,578 12 12 358 650 41714

13 0 SILA TÜRKYILMA Z  MA 36 2 35,50 11 3 10,25 17 1 16,75 8 8 6,00 72 14 68,50 346,187 13 13 388 703 44839

14 7 KÜBRA KAMER  MB 33 4 32,00 15 4 14,00 22 4 21,00 1 2 0,50 71 14 67,50 342,139 1 14 406 738 47840

15 0 ŞENNUR  MA 33 5 31,75 15 4 14,00 14 2 13,50 7 6 5,50 69 17 64,75 335,211 14 15 443 801 53206

16 0 RABİA  MA 32 5 30,75 9 6 7,50 23 5 21,75 4 4 3,00 68 20 63,00 329,479 15 16 467 844 57926

17 0 ÖMER MEYDE  MA 27 13 23,75 12 8 10,00 25 2 24,50 6 10 3,50 70 33 61,75 326,081 16 17 484 879 60722

18 0 BEYZA CENGİZ  MA 32 5 30,75 15 3 14,25 8 4 7,00 9 8 7,00 64 20 59,00 318,744 17 18 530 955 67268

19 0 Y E K  MA 30 9 27,75 11 9 8,75 20 8 18,00 4 3 3,25 65 29 57,75 314,241 18 19 554 996 71358

20 0 HATİCE ERYILMAZ  MA 27 9 24,75 8 5 6,75 17 2 16,50 6 6 4,50 58 22 52,50 299,189 19 20 641 1151 86200

21 0 FATMANUR AYVA  MB 27 13 23,75 17 3 16,25 12 5 10,75 2 2 1,50 58 23 52,25 297,914 2 21 646 1161 87657

22 0 MÜNTEHA ASA  MA 22 13 18,75 12 3 11,25 18 3 17,25 6 7 4,25 58 26 51,50 296,361 20 22 660 1186 89287

23 0 REYYAN KAYAR  MA 29 8 27,00 10 1 9,75 11 6 9,50 6 4 5,00 56 19 51,25 295,639 21 23 664 1190 90127

24 0 İKRA TINMAZ  MA 28 10 25,50 13 6 11,50 13 6 11,50 5 13 1,75 59 35 50,25 292,035 22 24 690 1235 94040

25 0 DİLRUBA GÜLSÜN  MA 33 4 32,00 6 5 4,75 10 6 8,50 5 2 4,50 54 17 49,75 290,998 23 25 696 1244 95167

26 0 ELİF YÜKSEK  MB 31 9 28,75 15 5 13,75 7 5 5,75 2 5 0,75 55 24 49,00 288,126 3 26 711 1271 98361

27 0 SUDEE  MB 31 7 29,25 13 5 11,75 6 4 5,00 50 16 46,00 279,151 4 27 759 1359 108669

28 0 AHMET EMİR  M 27 8 25,00 11 5 9,75 8 0 8,00 4 5 2,75 50 18 45,50 278,351 1 28 765 1369 109645

29 0 ND  MA 23 9 20,75 8 4 7,00 15 4 14,00 5 6 3,50 51 23 45,25 277,828 24 29 769 1375 110179

30 10903 ATTAR  MA 31 6 29,50 9 4 8,00 7 5 5,75 3 5 1,75 50 20 45,00 276,569 25 30 773 1380 111606

31 0 FATMANUR CYZ  MA 24 14 20,50 13 4 12,00 12 4 11,00 2 6 0,50 51 28 44,00 273,563 26 31 784 1403 115118

32 0 NNUR Y   28 8 26,00 11 5 9,75 6 5 4,75 5 7 3,25 50 25 43,75 273,325 1 32 786 1405 115456

33 0 SÜMEYYE DALLI  M 27 13 23,75 16 3 15,25 5 8 3,00 3 5 1,75 51 29 43,75 273,092 2 33 790 1413 115783

34 0 YILDIZ   27 12 24,00 11 8 9,00 11 3 10,25 2 9 -0,25 51 32 43,00 270,378 2 34 804 1436 119096

35 810 E EMİR ÇIĞRIL 12A 13 8 11,00 14 3 13,25 14 3 13,25 6 9 3,75 47 23 41,25 266,418 1 35 828 1487 123705

36 0 AŞAR   30 7 28,25 12 5 10,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 45 15 41,25 265,205 3 36 832 1494 125185

37 0 RÜMEYSA ÇETİN  MB 28 7 26,25 13 1 12,75 2 0 2,00 43 8 41,00 264,586 5 37 834 1497 125832

38 0 CEMRE MEMİŞ   31 4 30,00 12 4 11,00 43 8 41,00 264,502 4 38 835 1498 125990

39 643 CEYDA CEREN YALINCA12C 27 8 25,00 12 2 11,50 2 2 1,50 1 1 0,75 42 13 38,75 258,178 1 39 859 1549 133273

40 0 MEDNE  M 31 8 29,00 11 7 9,25 1 3 0,25 43 18 38,50 257,186 3 40 863 1557 134473

41 0 AA  M 30 6 28,50 8 6 6,50 4 2 3,50 42 14 38,50 257,164 4 41 864 1558 134510

42 62 EDANUR KAYMAK 12A 27 11 24,25 11 6 9,50 5 6 3,50 3 9 0,75 46 32 38,00 255,974 2 42 868 1567 135791

43 0 GAMZE  M 27 11 24,25 10 9 7,75 6 6 4,50 3 10 0,50 46 36 37,00 252,973 5 43 877 1582 139242

44 0 ECENAZ  MB 26 11 23,25 11 6 9,50 4 1 3,75 41 18 36,50 251,436 6 44 880 1589 140995

45 0 KAAN TAŞKIN  MA 29 8 27,00 8 1 7,75 0 4 -1,00 4 9 1,75 41 22 35,50 248,817 27 45 884 1599 143808

46 0 BEDİRHAN ÖZER 12A 22 14 18,50 11 8 9,00 7 7 5,25 3 4 2,00 43 33 34,75 246,837 3 46 894 1621 146107

47 0 SILA SEVİMLİ  MB 27 7 25,25 9 6 7,50 2 2 1,50 1 2 0,50 39 17 34,75 246,371 7 47 897 1624 146521

48 0 AZRA GÜLSÜN   28 5 26,75 7 1 6,75 1 0 1,00 36 6 34,50 245,494 5 48 900 1628 147534
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL TG TYT 1 78 1011 1832 199191

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,4 9,0 24,12 11,7 4,1 10,68 11,8 4,2 10,75 5,4 4,4 4,24 55,2 21,7 49,79 289,080

Okul Ortalaması 24,3 9,8 21,80 10,7 4,4 9,59 9,0 3,1 8,19 3,8 3,8 2,83 47,7 21,1 42,41 265,520

KATILIMLAR

49 0 MÜZEYYEN FİDAN  M 23 11 20,25 3 1 2,75 6 0 6,00 6 4 5,00 38 16 34,00 245,211 6 49 902 1630 147744

50 16 FATIMA ORDU  MA 22 13 18,75 11 3 10,25 5 2 4,50 1 1 0,75 39 19 34,25 245,106 28 50 903 1631 147818

51 0 BÜŞRA BAŞALAN  MA 23 16 19,00 12 4 11,00 2 4 1,00 4 5 2,75 41 29 33,75 244,093 29 51 905 1636 148861

52 654 NİSANUR LAFÇI 12 26 10 23,50 9 5 7,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 38 17 33,75 243,311 1 52 907 1640 149637

53 0 R E Ö  M 17 12 14,00 10 5 8,75 7 3 6,25 5 8 3,00 39 28 32,00 239,089 7 53 921 1662 153661

54 0 ERKAM KARAGÖZ   20 15 16,25 10 8 8,00 7 8 5,00 4 7 2,25 41 38 31,50 237,412 6 54 925 1671 155312

55 0 FEYZA GÜNGÖR   19 14 15,50 12 6 10,50 1 1 0,75 3 1 2,75 35 22 29,50 231,713 7 55 941 1696 160395

56 0 BUSE AŞCI  MA 19 9 16,75 10 4 9,00 2 2 1,50 4 9 1,75 35 24 29,00 229,990 30 56 948 1709 161907

57 94 İCLAL 12S 18 8 16,00 8 3 7,25 3 3 2,25 2 0 2,00 31 14 27,50 225,650 1 57 953 1723 165372

58 0 ELİF TEPE  MB 21 8 19,00 7 2 6,50 2 0 2,00 30 10 27,50 225,145 8 58 955 1728 165726

59 0 ÖMER ÜNLÜ  MA 11 3 10,25 5 1 4,75 12 2 11,50 0 1 -0,25 28 7 26,25 221,562 31 59 960 1735 168305

60 0 ÜMMÜ GÜLSÜM  MB 20 17 15,75 10 1 9,75 1 2 0,50 31 20 26,00 220,960 9 60 962 1738 168699

61 0 TUĞBA AKÇIN 12 18 13 14,75 10 3 9,25 2 5 0,75 1 0 1,00 31 21 25,75 220,352 2 61 963 1739 169113

62 0  MB 21 14 17,50 11 6 9,50 0 6 -1,50 32 26 25,50 219,354 10 62 965 1741 169808

63 7 HATİCE NUR TAKLAK   20 13 16,75 5 2 4,50 3 2 2,50 28 17 23,75 214,191 8 63 970 1755 173069

64 0 ENES  M 17 11 14,25 10 4 9,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 29 21 23,75 214,117 8 64 971 1756 173134

65 0 İREM GÜNEVİ  MB 18 13 14,75 9 4 8,00 27 17 22,75 211,339 11 65 976 1765 174692

66 11 HASAN ALAGÖZ 12B 18 12 15,00 9 3 8,25 0 2 -0,50 27 17 22,75 211,337 1 66 977 1766 174696

67 0 BUSE YAŞAR  MB 16 12 13,00 9 3 8,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 25 20 20,00 203,159 12 67 982 1776 179077

68 0 HİLAL YAVUZ  MB 17 12 14,00 7 4 6,00 0 1 -0,25 24 17 19,75 202,497 13 68 983 1777 179397

69 0 RAMAZAN  TUĞRA  M 13 20 8,00 11 6 9,50 1 3 0,25 2 1 1,75 27 30 19,50 202,353 9 69 984 1778 179469

70 0 ZEYNEP ŞAHİN   16 17 11,75 8 5 6,75 0 4 -1,00 24 26 17,50 196,017 9 70 988 1786 182232

71 0 AHMETSALİHKOPARAN  M 12 22 6,50 11 8 9,00 1 3 0,25 2 3 1,25 26 36 17,00 194,947 10 71 990 1789 182667

72 0 ZEYNEPP  MA 20 14 16,50 3 8 1,00 0 2 -0,50 23 24 17,00 194,408 32 72 991 1790 182877

73 0 AB  M 15 16 11,00 4 8 2,00 1 2 0,50 4 4 3,00 24 30 16,50 193,719 11 73 992 1791 183125

74 0 ZEYNEP YILDIRIM  MB 9 19 4,25 8 8 6,00 7 10 4,50 0 1 -0,25 24 38 14,50 187,304 14 74 999 1804 185440

75 0 EREN ORAL  MA 7 12 4,00 10 3 9,25 1 6 -0,50 0 1 -0,25 18 22 12,50 181,494 33 75 1002 1809 187290

76 0 AFRA  MA 1 0 1,00 1 0 1,00 147,871 34 76 1008 1828 195277

77 0 İSMET YAŞAR   4 1 3,75 0 3 -0,75 4 4 3,00

78 0 MUHAMMED ALİ ÖZKAN M 7 33 -1,25 6 14 2,50 13 47 1,25
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL TG TYT 1 78 1011 1832 199191

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,4 9,0 24,12 11,7 4,1 10,68 11,8 4,2 10,75 5,4 4,4 4,24 55,2 21,7 49,79 289,080

Okul Ortalaması 24,3 9,8 21,80 10,7 4,4 9,59 9,0 3,1 8,19 3,8 3,8 2,83 47,7 21,1 42,41 265,520

KATILIMLAR

1 56789 KEREMCAN CANDAN  MA 32 8 30,00 15 4 14,00 37 3 36,25 14 4 13,00 98 19 93,25 420,287 1 1 75 141 7117

2 0 SÜMEYYE ENGİN  MA 30 6 28,50 15 1 14,75 27 3 26,25 16 4 15,00 88 14 84,50 395,169 2 2 159 294 16309

3 0 YAVAŞ  MA 33 7 31,25 16 4 15,00 24 6 22,50 15 5 13,75 88 22 82,50 388,995 3 3 176 324 19116

4 1905 RABİA BOZDEMİR  MA 38 2 37,50 16 2 15,50 24 2 23,50 8 10 5,50 86 16 82,00 385,595 4 4 191 348 20792

5 0 MEHLİKA  MA 34 6 32,50 17 3 16,25 20 3 19,25 13 6 11,50 84 18 79,50 379,711 5 5 223 407 23836

6 0 ZEYNEP YILMAZ  MA 27 13 23,75 15 5 13,75 28 4 27,00 15 2 14,50 85 24 79,00 379,037 6 6 227 414 24197

7 0 DAĞISTANLI  MA 35 5 33,75 13 7 11,25 28 8 26,00 10 10 7,50 86 30 78,50 375,817 7 7 243 441 25994

8 0 SENA UYGUN  MA 36 3 35,25 17 2 16,50 18 3 17,25 10 3 9,25 81 11 78,25 375,509 8 8 247 447 26166

9 0 BEGÜM GİZİROĞLU  MA 30 10 27,50 12 4 11,00 31 2 30,50 9 5 7,75 82 21 76,75 370,857 9 9 264 474 28682

10 0 ÇAĞLAR  MA 35 4 34,00 16 1 15,75 18 1 17,75 9 7 7,25 78 13 74,75 364,837 10 10 295 531 32384

11 0 F CEYDA BOZKURT  MA 34 5 32,75 16 2 15,50 22 4 21,00 8 10 5,50 80 21 74,75 364,466 11 11 299 538 32625

12 0 YUNUS EMRE METE  MA 31 7 29,25 13 3 12,25 16 0 16,00 13 4 12,00 73 14 69,50 350,578 12 12 358 650 41714

13 0 SILA TÜRKYILMA Z  MA 36 2 35,50 11 3 10,25 17 1 16,75 8 8 6,00 72 14 68,50 346,187 13 13 388 703 44839

14 7 KÜBRA KAMER  MB 33 4 32,00 15 4 14,00 22 4 21,00 1 2 0,50 71 14 67,50 342,139 1 14 406 738 47840

15 0 ŞENNUR  MA 33 5 31,75 15 4 14,00 14 2 13,50 7 6 5,50 69 17 64,75 335,211 14 15 443 801 53206

16 0 RABİA  MA 32 5 30,75 9 6 7,50 23 5 21,75 4 4 3,00 68 20 63,00 329,479 15 16 467 844 57926

17 0 ÖMER MEYDE  MA 27 13 23,75 12 8 10,00 25 2 24,50 6 10 3,50 70 33 61,75 326,081 16 17 484 879 60722

18 0 BEYZA CENGİZ  MA 32 5 30,75 15 3 14,25 8 4 7,00 9 8 7,00 64 20 59,00 318,744 17 18 530 955 67268

19 0 Y E K  MA 30 9 27,75 11 9 8,75 20 8 18,00 4 3 3,25 65 29 57,75 314,241 18 19 554 996 71358

20 0 HATİCE ERYILMAZ  MA 27 9 24,75 8 5 6,75 17 2 16,50 6 6 4,50 58 22 52,50 299,189 19 20 641 1151 86200

21 0 FATMANUR AYVA  MB 27 13 23,75 17 3 16,25 12 5 10,75 2 2 1,50 58 23 52,25 297,914 2 21 646 1161 87657

22 0 MÜNTEHA ASA  MA 22 13 18,75 12 3 11,25 18 3 17,25 6 7 4,25 58 26 51,50 296,361 20 22 660 1186 89287

23 0 REYYAN KAYAR  MA 29 8 27,00 10 1 9,75 11 6 9,50 6 4 5,00 56 19 51,25 295,639 21 23 664 1190 90127

24 0 İKRA TINMAZ  MA 28 10 25,50 13 6 11,50 13 6 11,50 5 13 1,75 59 35 50,25 292,035 22 24 690 1235 94040

25 0 DİLRUBA GÜLSÜN  MA 33 4 32,00 6 5 4,75 10 6 8,50 5 2 4,50 54 17 49,75 290,998 23 25 696 1244 95167

26 0 ELİF YÜKSEK  MB 31 9 28,75 15 5 13,75 7 5 5,75 2 5 0,75 55 24 49,00 288,126 3 26 711 1271 98361

27 0 SUDEE  MB 31 7 29,25 13 5 11,75 6 4 5,00 50 16 46,00 279,151 4 27 759 1359 108669

28 0 AHMET EMİR  M 27 8 25,00 11 5 9,75 8 0 8,00 4 5 2,75 50 18 45,50 278,351 1 28 765 1369 109645

29 0 ND  MA 23 9 20,75 8 4 7,00 15 4 14,00 5 6 3,50 51 23 45,25 277,828 24 29 769 1375 110179

30 10903 ATTAR  MA 31 6 29,50 9 4 8,00 7 5 5,75 3 5 1,75 50 20 45,00 276,569 25 30 773 1380 111606

31 0 FATMANUR CYZ  MA 24 14 20,50 13 4 12,00 12 4 11,00 2 6 0,50 51 28 44,00 273,563 26 31 784 1403 115118

32 0 NNUR Y   28 8 26,00 11 5 9,75 6 5 4,75 5 7 3,25 50 25 43,75 273,325 1 32 786 1405 115456

33 0 SÜMEYYE DALLI  M 27 13 23,75 16 3 15,25 5 8 3,00 3 5 1,75 51 29 43,75 273,092 2 33 790 1413 115783

34 0 YILDIZ   27 12 24,00 11 8 9,00 11 3 10,25 2 9 -0,25 51 32 43,00 270,378 2 34 804 1436 119096

35 810 E EMİR ÇIĞRIL 12A 13 8 11,00 14 3 13,25 14 3 13,25 6 9 3,75 47 23 41,25 266,418 1 35 828 1487 123705

36 0 AŞAR   30 7 28,25 12 5 10,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 45 15 41,25 265,205 3 36 832 1494 125185

37 0 RÜMEYSA ÇETİN  MB 28 7 26,25 13 1 12,75 2 0 2,00 43 8 41,00 264,586 5 37 834 1497 125832

38 0 CEMRE MEMİŞ   31 4 30,00 12 4 11,00 43 8 41,00 264,502 4 38 835 1498 125990

39 643 CEYDA CEREN YALINCA12C 27 8 25,00 12 2 11,50 2 2 1,50 1 1 0,75 42 13 38,75 258,178 1 39 859 1549 133273

40 0 MEDNE  M 31 8 29,00 11 7 9,25 1 3 0,25 43 18 38,50 257,186 3 40 863 1557 134473

41 0 AA  M 30 6 28,50 8 6 6,50 4 2 3,50 42 14 38,50 257,164 4 41 864 1558 134510

42 62 EDANUR KAYMAK 12A 27 11 24,25 11 6 9,50 5 6 3,50 3 9 0,75 46 32 38,00 255,974 2 42 868 1567 135791

43 0 GAMZE  M 27 11 24,25 10 9 7,75 6 6 4,50 3 10 0,50 46 36 37,00 252,973 5 43 877 1582 139242

44 0 ECENAZ  MB 26 11 23,25 11 6 9,50 4 1 3,75 41 18 36,50 251,436 6 44 880 1589 140995

45 0 KAAN TAŞKIN  MA 29 8 27,00 8 1 7,75 0 4 -1,00 4 9 1,75 41 22 35,50 248,817 27 45 884 1599 143808

46 0 BEDİRHAN ÖZER 12A 22 14 18,50 11 8 9,00 7 7 5,25 3 4 2,00 43 33 34,75 246,837 3 46 894 1621 146107

47 0 SILA SEVİMLİ  MB 27 7 25,25 9 6 7,50 2 2 1,50 1 2 0,50 39 17 34,75 246,371 7 47 897 1624 146521

48 0 AZRA GÜLSÜN   28 5 26,75 7 1 6,75 1 0 1,00 36 6 34,50 245,494 5 48 900 1628 147534
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL TG TYT 1 78 1011 1832 199191

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,4 9,0 24,12 11,7 4,1 10,68 11,8 4,2 10,75 5,4 4,4 4,24 55,2 21,7 49,79 289,080

Okul Ortalaması 24,3 9,8 21,80 10,7 4,4 9,59 9,0 3,1 8,19 3,8 3,8 2,83 47,7 21,1 42,41 265,520

KATILIMLAR

49 0 MÜZEYYEN FİDAN  M 23 11 20,25 3 1 2,75 6 0 6,00 6 4 5,00 38 16 34,00 245,211 6 49 902 1630 147744

50 16 FATIMA ORDU  MA 22 13 18,75 11 3 10,25 5 2 4,50 1 1 0,75 39 19 34,25 245,106 28 50 903 1631 147818

51 0 BÜŞRA BAŞALAN  MA 23 16 19,00 12 4 11,00 2 4 1,00 4 5 2,75 41 29 33,75 244,093 29 51 905 1636 148861

52 654 NİSANUR LAFÇI 12 26 10 23,50 9 5 7,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 38 17 33,75 243,311 1 52 907 1640 149637

53 0 R E Ö  M 17 12 14,00 10 5 8,75 7 3 6,25 5 8 3,00 39 28 32,00 239,089 7 53 921 1662 153661

54 0 ERKAM KARAGÖZ   20 15 16,25 10 8 8,00 7 8 5,00 4 7 2,25 41 38 31,50 237,412 6 54 925 1671 155312

55 0 FEYZA GÜNGÖR   19 14 15,50 12 6 10,50 1 1 0,75 3 1 2,75 35 22 29,50 231,713 7 55 941 1696 160395

56 0 BUSE AŞCI  MA 19 9 16,75 10 4 9,00 2 2 1,50 4 9 1,75 35 24 29,00 229,990 30 56 948 1709 161907

57 94 İCLAL 12S 18 8 16,00 8 3 7,25 3 3 2,25 2 0 2,00 31 14 27,50 225,650 1 57 953 1723 165372

58 0 ELİF TEPE  MB 21 8 19,00 7 2 6,50 2 0 2,00 30 10 27,50 225,145 8 58 955 1728 165726

59 0 ÖMER ÜNLÜ  MA 11 3 10,25 5 1 4,75 12 2 11,50 0 1 -0,25 28 7 26,25 221,562 31 59 960 1735 168305

60 0 ÜMMÜ GÜLSÜM  MB 20 17 15,75 10 1 9,75 1 2 0,50 31 20 26,00 220,960 9 60 962 1738 168699

61 0 TUĞBA AKÇIN 12 18 13 14,75 10 3 9,25 2 5 0,75 1 0 1,00 31 21 25,75 220,352 2 61 963 1739 169113

62 0  MB 21 14 17,50 11 6 9,50 0 6 -1,50 32 26 25,50 219,354 10 62 965 1741 169808

63 7 HATİCE NUR TAKLAK   20 13 16,75 5 2 4,50 3 2 2,50 28 17 23,75 214,191 8 63 970 1755 173069

64 0 ENES  M 17 11 14,25 10 4 9,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 29 21 23,75 214,117 8 64 971 1756 173134

65 0 İREM GÜNEVİ  MB 18 13 14,75 9 4 8,00 27 17 22,75 211,339 11 65 976 1765 174692

66 11 HASAN ALAGÖZ 12B 18 12 15,00 9 3 8,25 0 2 -0,50 27 17 22,75 211,337 1 66 977 1766 174696

67 0 BUSE YAŞAR  MB 16 12 13,00 9 3 8,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 25 20 20,00 203,159 12 67 982 1776 179077

68 0 HİLAL YAVUZ  MB 17 12 14,00 7 4 6,00 0 1 -0,25 24 17 19,75 202,497 13 68 983 1777 179397

69 0 RAMAZAN  TUĞRA  M 13 20 8,00 11 6 9,50 1 3 0,25 2 1 1,75 27 30 19,50 202,353 9 69 984 1778 179469

70 0 ZEYNEP ŞAHİN   16 17 11,75 8 5 6,75 0 4 -1,00 24 26 17,50 196,017 9 70 988 1786 182232

71 0 AHMETSALİHKOPARAN  M 12 22 6,50 11 8 9,00 1 3 0,25 2 3 1,25 26 36 17,00 194,947 10 71 990 1789 182667

72 0 ZEYNEPP  MA 20 14 16,50 3 8 1,00 0 2 -0,50 23 24 17,00 194,408 32 72 991 1790 182877

73 0 AB  M 15 16 11,00 4 8 2,00 1 2 0,50 4 4 3,00 24 30 16,50 193,719 11 73 992 1791 183125

74 0 ZEYNEP YILDIRIM  MB 9 19 4,25 8 8 6,00 7 10 4,50 0 1 -0,25 24 38 14,50 187,304 14 74 999 1804 185440

75 0 EREN ORAL  MA 7 12 4,00 10 3 9,25 1 6 -0,50 0 1 -0,25 18 22 12,50 181,494 33 75 1002 1809 187290

76 0 AFRA  MA 1 0 1,00 1 0 1,00 147,871 34 76 1008 1828 195277

77 0 İSMET YAŞAR   4 1 3,75 0 3 -0,75 4 4 3,00

78 0 MUHAMMED ALİ ÖZKAN M 7 33 -1,25 6 14 2,50 13 47 1,25
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SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AŞAR 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 19,52 21,80 24,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,52 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,08 2,54 2,67

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,82 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,65 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 8,07 9,59 10,68

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 2,20 7,12 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,38 1,07 1,58

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 2,58 8,19 10,75

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,42 1,02 1,48

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,35 1,30 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,08 0,52 0,97

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,70 2,83 4,24

Toplam: 120 45 15 41,25 34 30,88 42,41 49,79

TYT Türkçe A ABdD eCDBDCBC CCdDEBCABAEeCbEeEAEbCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABdAdEDeEDaB  B BeCE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik          a B    ED        a             

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen      b              

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 1 1 8
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA GÜLSÜN 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 5 26,75 67 19,52 21,80 24,12

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,52 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,08 2,54 2,67

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,82 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,65 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 8,07 9,59 10,68

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 2,20 7,12 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,38 1,07 1,58

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 2,58 8,19 10,75

Toplam: 120 36 6 34,50 29 30,88 42,41 49,79

TYT Türkçe BAADABC C   cBCDCCaDAECCABdAEBEAEDbcE   

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAEAE            Ca     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik                D                        

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 14 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE MEMİŞ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75 19,52 21,80 24,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,52 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,08 2,54 2,67

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,82 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,65 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 8,07 9,59 10,68

Toplam: 120 43 8 41,00 34 30,88 42,41 49,79

TYT Türkçe BAeDABCBCD  bBCDCd DAECCAB AEeEAEDDEECE 

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAbAEDE DBB  cea CB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 20 17 1 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKAM KARAGÖZ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 19,52 21,80 24,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,52 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,08 2,54 2,67

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,82 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,65 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 8,07 9,59 10,68

Matematik-1 30 7 8 5,00 17 2,20 7,12 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,38 1,07 1,58

TYT Matematik 40 7 8 5,00 13 2,58 8,19 10,75

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,42 1,02 1,48

Kimya 7 3 3 2,25 32 0,35 1,30 1,79

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,08 0,52 0,97

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 0,70 2,83 4,24

Toplam: 120 41 38 31,50 26 30,88 42,41 49,79

TYT Türkçe cBbeADb  D DC e CbdDccdAeAEeCbbDEAEDdEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal AadAAEDedacB  dDBcCE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik  eCED aE  EB  Dbbe cab                  

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen C    ede cDACb  a e 

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 3 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 5 8
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 2 1 0 50
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA GÜNGÖR 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 19,52 21,80 24,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,52 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,08 2,54 2,67

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,82 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,65 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,07 9,59 10,68

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 2,20 7,12 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,38 1,07 1,58

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 2,58 8,19 10,75

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,42 1,02 1,48

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,35 1,30 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,08 0,52 0,97

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 0,70 2,83 4,24

Toplam: 120 35 22 29,50 25 30,88 42,41 49,79

TYT Türkçe  ccDbBC   A EabcCdBDAcCCeBdAEeaAEDbEbC  

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal AcAcAEDdeDBBc  cEDCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik                   C    e                

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EcC  A              

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 20 12 6 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 1 8
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE NUR TAKLAK 7   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 19,52 21,80 24,12

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,52 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,08 2,54 2,67

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,82 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,65 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 8,07 9,59 10,68

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 2,20 7,12 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,38 1,07 1,58

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 2,58 8,19 10,75

Toplam: 120 28 17 23,75 20 30,88 42,41 49,79

TYT Türkçe BAdDbeC  bA cBbbCC DAdCeABCAdeEAEebEE   

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal          D    ceEDCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik E   C         c   Ce                    

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
PARAGRAF YORUMU 20 11 6 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 2 8
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMET YAŞAR 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,52 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,08 2,54 2,67

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,82 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,65 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 8,07 9,59 10,68

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,42 1,02 1,48

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,35 1,30 1,79

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,08 0,52 0,97

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,70 2,83 4,24

Toplam: 120 4 4 3,00 3 30,88 42,41 49,79

TYT Sosyal     AEDeE                

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Fen                  beb

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 12345678901234567890
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TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NNUR Y 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 19,52 21,80 24,12

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,52 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,08 2,54 2,67

Felsefe 5 3 0 3,00 60 0,82 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,65 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 8,07 9,59 10,68

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 2,20 7,12 9,17

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,38 1,07 1,58

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 2,58 8,19 10,75

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,42 1,02 1,48

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,35 1,30 1,79

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 -0,08 0,52 0,97

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 0,70 2,83 4,24

Toplam: 120 50 25 43,75 36 30,88 42,41 49,79

TYT Türkçe ABAddDCc    CBCDCCEDEdCAeAaeCAbDEAEDCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABc dEDeEaBB  B BcCE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik    EDca    d    c   C  B       EaE      

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen  b  Eeb  dDcC  De eC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 3 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 1 15
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YILDIZ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 19,52 21,80 24,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,52 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,08 2,54 2,67

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,82 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,65 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 8,07 9,59 10,68

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 2,20 7,12 9,17

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,38 1,07 1,58

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 2,58 8,19 10,75

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,42 1,02 1,48

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,35 1,30 1,79

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 -0,08 0,52 0,97

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 0,70 2,83 4,24

Toplam: 120 51 32 43,00 36 30,88 42,41 49,79

TYT Türkçe BAeDAebeCaA cdCDCCaDAECeABCAEeEAEDbEEdED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAaAEaEeccBa cdEDCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik  DDb       BB EDabC   CB      E        C

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EEabac a      aa e c

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 3 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 4 1 31
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 2 0 2 0
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ŞAHİN 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 17 11,75 29 19,52 21,80 24,12

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,52 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,08 2,54 2,67

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,82 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,65 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 8,07 9,59 10,68

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 2,20 7,12 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,38 1,07 1,58

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3 2,58 8,19 10,75

Toplam: 120 24 26 17,50 15 30,88 42,41 49,79

TYT Türkçe cacedDbc D aCce C  ebcaAdeEe AEDEAE CEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEe E   ba   aDBdCE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik  cbbc                                   

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 11 5 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 3 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AA 0  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 16,94 21,80 24,12

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,54 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,98 2,54 2,67

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,88 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,27 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 7,67 9,59 10,68

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 2,71 7,12 9,17

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,10 1,07 1,58

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 2,81 8,19 10,75

Toplam: 120 42 14 38,50 32 28,94 42,41 49,79

TYT Türkçe eBABdDCACDBDCBCDCC aE CABAaB AEeaAE CEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal  Bb ccDB DcB cB B Ca     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik      c E   B    ED               c      

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
PARAGRAF YORUMU 20 13 4 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AB 0  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 16 11,00 28 16,94 21,80 24,12

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,54 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,98 2,54 2,67

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,88 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 2,27 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 8 2,00 10 7,67 9,59 10,68

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 2,71 7,12 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 1,07 1,58

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 2,81 8,19 10,75

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,92 1,02 1,48

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,67 1,30 1,79

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,06 0,52 0,97

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 1,52 2,83 4,24

Toplam: 120 24 30 16,50 14 28,94 42,41 49,79

TYT Türkçe cBc  DCACaBad CDeC eEaae ede A  EAEb bcE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal   dec eedD BA B e  c     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik      d     B    c                       

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen C   E aC bDb      e 

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20
PARAGRAF YORUMU 20 6 8 30

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 2 1 0 50
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET EMİR 0  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 16,94 21,80 24,12

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,54 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,98 2,54 2,67

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,88 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,27 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 7,67 9,59 10,68

Matematik-1 30 8 0 8,00 27 2,71 7,12 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 1,07 1,58

TYT Matematik 40 8 0 8,00 20 2,81 8,19 10,75

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,92 1,02 1,48

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,67 1,30 1,79

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,06 0,52 0,97

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 1,52 2,83 4,24

Toplam: 120 50 18 45,50 38 28,94 42,41 49,79

TYT Türkçe BcADcBC   d EBCDCCaDAaaCABCAEaEAEDDEEdE 

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal Ac bdE dcDBBB  AEDCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik E D CEBA C B                            

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen dECc AbbA       e   

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 3 2 0 67
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 2 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMETSALİHKOPARAN 0  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 22 6,50 16 16,94 21,80 24,12

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,54 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,98 2,54 2,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,88 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,27 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 7,67 9,59 10,68

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 2,71 7,12 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 1,07 1,58

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 2,81 8,19 10,75

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,92 1,02 1,48

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,67 1,30 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,06 0,52 0,97

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 1,52 2,83 4,24

Toplam: 120 26 36 17,00 14 28,94 42,41 49,79

TYT Türkçe eAdebea   bDE bebbcaA bC BCdEeEAaDadadEa

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal dBdbAEDccDcBcBA EcCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik   b               Ca     d              

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EbC   bb            

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 4 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 5 0
PARAGRAF YORUMU 20 9 9 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 2 8
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES 0  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 11 14,25 36 16,94 21,80 24,12

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,54 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,98 2,54 2,67

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,88 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,27 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 7,67 9,59 10,68

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 2,71 7,12 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 1,07 1,58

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 2,81 8,19 10,75

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,92 1,02 1,48

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,67 1,30 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,06 0,52 0,97

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 1,52 2,83 4,24

Toplam: 120 29 21 23,75 20 28,94 42,41 49,79

TYT Türkçe A cBAD     aCaC b  DE C dAEeabcDEAEedED 

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal A aAAED  e B  BDBeCb     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik  e  D a   b  D                          

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen      eb   b         

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 1 40
PARAGRAF YORUMU 20 9 7 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 3 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE 0  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 16,94 21,80 24,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,54 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,98 2,54 2,67

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,88 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,27 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 7,67 9,59 10,68

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 2,71 7,12 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 1,07 1,58

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 2,81 8,19 10,75

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,92 1,02 1,48

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,67 1,30 1,79

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 -0,06 0,52 0,97

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 1,52 2,83 4,24

Toplam: 120 46 36 37,00 31 28,94 42,41 49,79

TYT Türkçe eAADeBC CDeDEBCDdC DAECCABCcceEAcebEECaD

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal dBAdAEDdaDBBd eeEbCe     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik d b  EBd e BBEc   e      C              

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen Ecb  c Dbb   Ce eabe

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 3 1 1 33
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 2 2 15
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDNE 0  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 16,94 21,80 24,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,54 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,98 2,54 2,67

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,88 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,27 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 7,67 9,59 10,68

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 2,71 7,12 9,17

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,10 1,07 1,58

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 2,81 8,19 10,75

Toplam: 120 43 18 38,50 32 28,94 42,41 49,79

TYT Türkçe aAdDAeCB DbDbBCeCCBeAECCABCAEeEAEDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal eBeEAcDEeDBBB  ebDdB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik               E c e           b         

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 1 8
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ALİ ÖZKAN 0  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 33 -1,25 -3 16,94 21,80 24,12

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,54 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,98 2,54 2,67

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,88 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,27 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 7,67 9,59 10,68

Toplam: 120 13 47 1,25 1 28,94 42,41 49,79

TYT Türkçe debcAeCebeaDdddcCbaeaBCddebeabbeaAabbcbd

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal cBdeAcDeaDBeceaaBeba     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 20 2 18 10

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜZEYYEN FİDAN 0  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 16,94 21,80 24,12

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,54 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,98 2,54 2,67

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,88 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,27 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 1 2,75 14 7,67 9,59 10,68

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 2,71 7,12 9,17

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,10 1,07 1,58

TYT Matematik 40 6 0 6,00 15 2,81 8,19 10,75

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,92 1,02 1,48

Kimya 7 3 2 2,50 36 0,67 1,30 1,79

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 -0,06 0,52 0,97

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 1,52 2,83 4,24

Toplam: 120 38 16 34,00 28 28,94 42,41 49,79

TYT Türkçe cBcBdDCA b  CBCcbedDEBCABAEeCdEDEAEb E  

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal       c         B CE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik   CE     B BC                    E      

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen      CEeAcDA  db   C

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 12 5 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
R E Ö 0  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 12 14,00 35 16,94 21,80 24,12

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,54 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,98 2,54 2,67

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,88 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,27 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 7,67 9,59 10,68

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 2,71 7,12 9,17

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,10 1,07 1,58

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 2,81 8,19 10,75

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,92 1,02 1,48

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,67 1,30 1,79

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 -0,06 0,52 0,97

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 1,52 2,83 4,24

Toplam: 120 39 28 32,00 27 28,94 42,41 49,79

TYT Türkçe ABcBdDb CDBcdBCbCa acBCABAEe     Aab    

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABE dEDeaDaB    BeCE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik  BCEDA c                   B   E cd     

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen  dc dCE AbDb  eae  C

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 6 5 30

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 3 2 0 67
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN  TUĞRA 0  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 20 8,00 20 16,94 21,80 24,12

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,54 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,98 2,54 2,67

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,88 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,27 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 7,67 9,59 10,68

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 2,71 7,12 9,17

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,10 1,07 1,58

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 2,81 8,19 10,75

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,92 1,02 1,48

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,67 1,30 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,06 0,52 0,97

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,52 2,83 4,24

Toplam: 120 27 30 19,50 16 28,94 42,41 49,79

TYT Türkçe dedDABe   e EedaCdBDAaC ABabbeEeEebbbb  

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal c A AcD BDBaBcdeEDCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik               c          C d  c         

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen  Ee  A              

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 20 7 10 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 2 8
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE DALLI 0  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 16,94 21,80 24,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,54 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,98 2,54 2,67

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,88 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,27 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 7,67 9,59 10,68

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 2,71 7,12 9,17

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,10 1,07 1,58

TYT Matematik 40 5 8 3,00 8 2,81 8,19 10,75

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,92 1,02 1,48

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,67 1,30 1,79

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 -0,06 0,52 0,97

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 1,52 2,83 4,24

Toplam: 120 51 29 43,75 36 28,94 42,41 49,79

TYT Türkçe dAdDcBCBCDADcBCDCeBDAECCAddAdeaAEDbEEdEe

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAdAEDEeDBBB AeEDCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik     Cd e   Bc c  ee      C   Bc E d     

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen b C    D b    e dbC 

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 1 3 8
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AFRA 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 12,56 7,12 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,04 1,07 1,58

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 14,60 8,19 10,75

Toplam: 120 1 0 1,00 1 56,08 42,41 49,79

TYT Matematik            B                            

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATTAR 10903  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 25,51 21,80 24,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,92 2,54 2,67

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,06 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,51 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 10,60 9,59 10,68

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 12,56 7,12 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,04 1,07 1,58

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 14,60 8,19 10,75

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,75 1,02 1,48

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,44 1,30 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,19 0,52 0,97

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 5,38 2,83 4,24

Toplam: 120 50 20 45,00 38 56,08 42,41 49,79

TYT Türkçe ABcedDC  D DCBCcCCcDcBCABAEBCAEDEAEDCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal eBEAAED  b B    BeCb     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik C    ca  B  d a ED  C   CCe             

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen     dCca cDAe       

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 3 1 1 33
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 4 1 31
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM GİZİROĞLU 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,51 21,80 24,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,54 2,67

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,06 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,51 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,60 9,59 10,68

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 12,56 7,12 9,17

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,04 1,07 1,58

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76 14,60 8,19 10,75

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,75 1,02 1,48

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,44 1,30 1,79

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,19 0,52 0,97

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 5,38 2,83 4,24

Toplam: 120 82 21 76,75 64 56,08 42,41 49,79

TYT Türkçe BAADAeCBCaADbBCDCCeDAcCCABabEeEAEDbEECEb

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal dBdEAEDEeDBB   eE CB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDDCCEBAEe BBEED CC DEC  C EDBECaD BACEC

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen E CeCAdaAceA  D  D D

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 3 3 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 10 0 77
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 2 0 67
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA CENGİZ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 25,51 21,80 24,12

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,10 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,54 2,67

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,06 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,51 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,60 9,59 10,68

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 12,56 7,12 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,04 1,07 1,58

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 14,60 8,19 10,75

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,75 1,02 1,48

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,44 1,30 1,79

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,19 0,52 0,97

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 5,38 2,83 4,24

Toplam: 120 64 20 59,00 49 56,08 42,41 49,79

TYT Türkçe ABAcADC CD aCBCbCC DEBCABAEeCAEDaAEDCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEAAEDeEDBB  dDBeCE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik Ca  Dc  aB B   C     D c C B            

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen CbA EdEdceDbC dDe DC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 2 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 3 1 2 33
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 3 1 23
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 2 1 0 50
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE AŞCI 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 9 16,75 42 25,51 21,80 24,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,92 2,54 2,67

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,06 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,51 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 10,60 9,59 10,68

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 12,56 7,12 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,04 1,07 1,58

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 14,60 8,19 10,75

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,75 1,02 1,48

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,44 1,30 1,79

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 1,19 0,52 0,97

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 5,38 2,83 4,24

Toplam: 120 35 24 29,00 24 56,08 42,41 49,79

TYT Türkçe A A  DacCD  Cd  CeEDcc AaAdBeAEDEAED    

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABcdAEDe  BBc B B  E     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik    E e                   Ce             

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen bbA  bEd bD C d c ea

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 0 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 20 12 4 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 1 8
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 2 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA BAŞALAN 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 25,51 21,80 24,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,54 2,67

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,06 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,51 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,60 9,59 10,68

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 12,56 7,12 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,04 1,07 1,58

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 14,60 8,19 10,75

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,75 1,02 1,48

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,44 1,30 1,79

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,19 0,52 0,97

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 5,38 2,83 4,24

Toplam: 120 41 29 33,75 28 56,08 42,41 49,79

TYT Türkçe cdbBdDCdCD bCBCDCdEDcBeddAEeCAEDEAcbdEbE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEAbED EDBB  a BdaE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik   CbDcbb                                

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen  b  beE   bAC e    C

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 3 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLAR 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 25,51 21,80 24,12

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,10 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,54 2,67

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,06 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,51 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 10,60 9,59 10,68

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 12,56 7,12 9,17

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,04 1,07 1,58

TYT Matematik 40 18 1 17,75 44 14,60 8,19 10,75

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,75 1,02 1,48

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,44 1,30 1,79

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,19 0,52 0,97

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 5,38 2,83 4,24

Toplam: 120 78 13 74,75 62 56,08 42,41 49,79

TYT Türkçe BA DABdBCDADEBCDCCBDAcCCABCAEeEAEDDbECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAEAE EBDBBB  dEDCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik  DD CE   C BB ED bCD  CBDC    E    B   C

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EEbb AbDAb cECc eDC 

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 7 1 54
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 2 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAĞISTANLI 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 25,51 21,80 24,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,54 2,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,06 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,51 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,60 9,59 10,68

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 12,56 7,12 9,17

Geometri 10 6 3 5,25 53 2,04 1,07 1,58

TYT Matematik 40 28 8 26,00 65 14,60 8,19 10,75

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,75 1,02 1,48

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,44 1,30 1,79

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,19 0,52 0,97

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 5,38 2,83 4,24

Toplam: 120 86 30 78,50 65 56,08 42,41 49,79

TYT Türkçe BAdDcBCBCDADEBCDCCBDAbCCABdAEBEAcDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal dBAEAEDEeDBBBaAdbceB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDDCCEBccCDBBcEDcCCD ECB CD DeECEc aACaC

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen bcecbAbDAceAECDCdDCe

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 3 2 1 67
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 9 1 69
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 1 33
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 2 0 2 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLRUBA GÜLSÜN 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 25,51 21,80 24,12

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 3,10 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,92 2,54 2,67

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,06 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,51 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 10,60 9,59 10,68

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 12,56 7,12 9,17

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,04 1,07 1,58

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21 14,60 8,19 10,75

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,75 1,02 1,48

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,44 1,30 1,79

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,19 0,52 0,97

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 5,38 2,83 4,24

Toplam: 120 54 17 49,75 41 56,08 42,41 49,79

TYT Türkçe ABABdDC C  DCBdDCCcDEBCABAEBCAEDEAEDdEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal  Badd D E  B  a B Cb     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik  B  DAaE c BC e cD  C      Be  c E      

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen      eEC eDA      D 

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 3 2 0 67
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 1 1 8
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ORAL 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 12 4,00 10 25,51 21,80 24,12

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,10 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,92 2,54 2,67

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,06 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,51 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 10,60 9,59 10,68

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 12,56 7,12 9,17

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,04 1,07 1,58

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1 14,60 8,19 10,75

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,75 1,02 1,48

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,44 1,30 1,79

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,19 0,52 0,97

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 5,38 2,83 4,24

Toplam: 120 18 22 12,50 10 56,08 42,41 49,79

TYT Türkçe aAdDABb   cacaecCCeaA a                 

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAEAED da     Aa CB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik        cb           a     D ecd         

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen                b    

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 20 1 2 5

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
F CEYDA BOZKURT 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 25,51 21,80 24,12

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,10 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,54 2,67

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,06 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,51 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 10,60 9,59 10,68

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 12,56 7,12 9,17

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,04 1,07 1,58

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 14,60 8,19 10,75

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,75 1,02 1,48

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,44 1,30 1,79

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,19 0,52 0,97

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 5,38 2,83 4,24

Toplam: 120 80 21 74,75 62 56,08 42,41 49,79

TYT Türkçe ABABdDCACDBDCBCDCC DEBCABAEeCcEDEAcbCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEAAEDeEDBBA BcBAC      

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik CBCEDADEa EBC  CED  CD B   BeE bCE a C  

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen CdAcdCEaceDAe eDe Dd

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 3 3 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 7 0 54
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 0 33
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATIMA ORDU 16  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 25,51 21,80 24,12

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,10 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,92 2,54 2,67

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,06 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,51 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 10,60 9,59 10,68

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 12,56 7,12 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,04 1,07 1,58

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 14,60 8,19 10,75

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,75 1,02 1,48

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,44 1,30 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,19 0,52 0,97

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 5,38 2,83 4,24

Toplam: 120 39 19 34,25 29 56,08 42,41 49,79

TYT Türkçe ABcBdDCA a DCBC bC DcaaABcdeCAEeEAEbdED 

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABE  ED   B AacDBcCE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik         bB B    ED  e    C              

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen     Ee              

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 20 11 7 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 2 1 15
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR CYZ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 25,51 21,80 24,12

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,10 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,54 2,67

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,06 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,51 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,60 9,59 10,68

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 12,56 7,12 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,04 1,07 1,58

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 14,60 8,19 10,75

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,75 1,02 1,48

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 2,44 1,30 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,19 0,52 0,97

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 5,38 2,83 4,24

Toplam: 120 51 28 44,00 37 56,08 42,41 49,79

TYT Türkçe BAADAcCB a aEBCaCCaDddCeABeAbeEAEeeEEbED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAEAE EeDBBa  eEcCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik E D CcBcd  BB E De    CB    DB          

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen Eae C ea e   e      

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 3 1 1 33
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 4 1 31
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 2 1 0 50
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ERYILMAZ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 25,51 21,80 24,12

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,10 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,54 2,67

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,06 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,51 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 10,60 9,59 10,68

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 12,56 7,12 9,17

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,04 1,07 1,58

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 14,60 8,19 10,75

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 1,75 1,02 1,48

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,44 1,30 1,79

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,19 0,52 0,97

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 5,38 2,83 4,24

Toplam: 120 58 22 52,50 44 56,08 42,41 49,79

TYT Türkçe Bb DcBC CcA cBdDdCBDA CCABCbEeEAEDbEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABcd E EBb  B  eb CB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik E DC E Ac  BBEED CC  b BDC  D E         

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen  ceea  DAA A Ce   Ca

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 3 2 0 67
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 8 1 62
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA TINMAZ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 25,51 21,80 24,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,54 2,67

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,06 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,51 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,60 9,59 10,68

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 12,56 7,12 9,17

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,04 1,07 1,58

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29 14,60 8,19 10,75

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,75 1,02 1,48

Kimya 7 0 6 -1,50 -21 2,44 1,30 1,79

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,19 0,52 0,97

TYT Fen 20 5 13 1,75 9 5,38 2,83 4,24

Toplam: 120 59 35 50,25 42 56,08 42,41 49,79

TYT Türkçe BcADcB BCDdDEBCaCCBDAaCCA CeEeEAEeedECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal AaAaAEDEBDBcda bEDCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EaD C Bd C Bc E        BD e  BECac     C

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EEeDCcbabcdd de Cbaa

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 13 6 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 3 1 1 33
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 3 0 23
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 1 33
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 2 2 0 100
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN TAŞKIN 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 25,51 21,80 24,12

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,10 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,54 2,67

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,06 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,51 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 1 7,75 39 10,60 9,59 10,68

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 12,56 7,12 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,04 1,07 1,58

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3 14,60 8,19 10,75

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,75 1,02 1,48

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,44 1,30 1,79

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 1,19 0,52 0,97

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 5,38 2,83 4,24

Toplam: 120 41 22 35,50 30 56,08 42,41 49,79

TYT Türkçe BAbDABa CcADEBCeCC eAEC ABdAEeEAEDbEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABA AEDEdD               

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik  c  b  d  b                             

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen baC eACe     Cc dbee

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 3 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 2 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREMCAN CANDAN 56789  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 25,51 21,80 24,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,54 2,67

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,06 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,51 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,60 9,59 10,68

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 12,56 7,12 9,17

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,04 1,07 1,58

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 14,60 8,19 10,75

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,75 1,02 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,44 1,30 1,79

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,19 0,52 0,97

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 5,38 2,83 4,24

Toplam: 120 98 19 93,25 78 56,08 42,41 49,79

TYT Türkçe BecDbBCBCadDEBCDCCBDAECCABbAdcEAEDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal cBAcAEDEeDBBB AeEDCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDDCCEBAECDBBaEDDCCDDECBDCeEDBECEaBBACEC

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EECD AdbAACAECD eDeD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 3 3 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 12 1 92
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 2 1 67
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 2 1 0 50
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHLİKA 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,51 21,80 24,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,54 2,67

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,06 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,51 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,60 9,59 10,68

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 12,56 7,12 9,17

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,04 1,07 1,58

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 14,60 8,19 10,75

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,75 1,02 1,48

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,44 1,30 1,79

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,19 0,52 0,97

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 5,38 2,83 4,24

Toplam: 120 84 18 79,50 66 56,08 42,41 49,79

TYT Türkçe BAdDcBbBCDADEBCaCCBDAECCAdCAEeEAEDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal dBAEAEDEeDBBBBAAEbCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik E DCCEB aCDBBEEDe        CeEDBE E      C

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EECcCAdDAc AECDeeDeD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 3 2 0 67
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 5 0 38
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜNTEHA ASA 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 25,51 21,80 24,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,92 2,54 2,67

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,06 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,51 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,60 9,59 10,68

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 12,56 7,12 9,17

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,04 1,07 1,58

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 14,60 8,19 10,75

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,75 1,02 1,48

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,44 1,30 1,79

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,19 0,52 0,97

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 5,38 2,83 4,24

Toplam: 120 58 26 51,50 43 56,08 42,41 49,79

TYT Türkçe BcADbeCe D  EadDCCBDA CbABCd eEAbDbdcCED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal dBAEAE E DBdB  Ac CB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik E DCC cA CDBB dD  CD EaB C  D EC        

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen Ede    DAeae C  eDCc

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 12 6 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 3 2 1 67
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 6 2 46
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 0 33
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ND 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 25,51 21,80 24,12

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,10 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,92 2,54 2,67

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,06 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,51 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 10,60 9,59 10,68

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 12,56 7,12 9,17

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,04 1,07 1,58

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 14,60 8,19 10,75

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,75 1,02 1,48

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,44 1,30 1,79

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 1,19 0,52 0,97

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 5,38 2,83 4,24

Toplam: 120 51 23 45,25 38 56,08 42,41 49,79

TYT Türkçe BceDAcC   A EBCDCd DA CCAe bEeEAEeDEEC b

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ec  AE E c BB  bE CB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik c D CEaA CDBB ED CCD   B      Eab       

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen E e  A DAb   Ce db e

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 20 12 5 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 3 1 1 33
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 5 0 38
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER MEYDE 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 25,51 21,80 24,12

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,10 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,54 2,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,06 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,51 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,60 9,59 10,68

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 12,56 7,12 9,17

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,04 1,07 1,58

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 14,60 8,19 10,75

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,75 1,02 1,48

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,44 1,30 1,79

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,19 0,52 0,97

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 5,38 2,83 4,24

Toplam: 120 70 33 61,75 51 56,08 42,41 49,79

TYT Türkçe ABceeDbcCDeDCBaDCCEDcBCABAEeabEeEAEbCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal dBdAdEDcEbBBbcBeBACE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik  B EDADEEB BC  CE  ECDDBCCDBe  ECE E a  

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen  b  dCECeeDbaddDe eC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 3 2 0 67
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 10 0 77
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 0 33
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÜNLÜ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 3 10,25 26 25,51 21,80 24,12

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,10 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,92 2,54 2,67

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,06 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,51 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 1 4,75 24 10,60 9,59 10,68

Matematik-1 30 9 0 9,00 30 12,56 7,12 9,17

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,04 1,07 1,58

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 14,60 8,19 10,75

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,75 1,02 1,48

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,44 1,30 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,19 0,52 0,97

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 5,38 2,83 4,24

Toplam: 120 28 7 26,25 22 56,08 42,41 49,79

TYT Türkçe BA DcBC  D  cBeDCCB                     

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABd AE   D               

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDD C B  C B     CC           ECc cB    

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen         c           

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 3 1 0 33
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 0 15
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 1 33
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 25,51 21,80 24,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,92 2,54 2,67

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,06 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,51 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 10,60 9,59 10,68

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 12,56 7,12 9,17

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,04 1,07 1,58

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 14,60 8,19 10,75

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,75 1,02 1,48

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,44 1,30 1,79

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,19 0,52 0,97

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 5,38 2,83 4,24

Toplam: 120 68 20 63,00 53 56,08 42,41 49,79

TYT Türkçe BAADcBC C d EBCDCCBDAcCCABCAEeEAEDDEECEb

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal eBAaA eE DBed  cE CB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDDCCEB EC BaEEDD CDa CBDCa DBE c      e

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen E    A DbeC     eb  

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 3 2 0 67
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 9 1 69
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA BOZDEMİR 1905  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 25,51 21,80 24,12

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,10 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,54 2,67

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,06 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,51 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 10,60 9,59 10,68

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 12,56 7,12 9,17

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,04 1,07 1,58

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 14,60 8,19 10,75

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,75 1,02 1,48

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,44 1,30 1,79

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,19 0,52 0,97

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 5,38 2,83 4,24

Toplam: 120 86 16 82,00 68 56,08 42,41 49,79

TYT Türkçe ABABdDCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBaAEDEAEDCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEAAEDdEDBBA e BACE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik  B  DADEEeEBC DCE  ECDDBC Da   ECE   CB 

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen bdA Eeae ADbdbeDeCDC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 3 2 0 67
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 10 0 77
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 0 33
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 2 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN KAYAR 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 25,51 21,80 24,12

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,10 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,54 2,67

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,06 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,51 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 1 9,75 49 10,60 9,59 10,68

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 12,56 7,12 9,17

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,04 1,07 1,58

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 14,60 8,19 10,75

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,75 1,02 1,48

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,44 1,30 1,79

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,19 0,52 0,97

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 5,38 2,83 4,24

Toplam: 120 56 19 51,25 43 56,08 42,41 49,79

TYT Türkçe cBAcdDCe e aCaC CCEDEBCABAEBCAEDEAEeCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal  B  A DeED B  B B CE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik Cc EDde  BEBCD      C   a D    c E   e  

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen      e C ADA cdD  eC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 3 1 2 33
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 3 1 23
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA UYGUN 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 25,51 21,80 24,12

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,10 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,54 2,67

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,06 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,51 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 10,60 9,59 10,68

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 12,56 7,12 9,17

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,04 1,07 1,58

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 14,60 8,19 10,75

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,75 1,02 1,48

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,44 1,30 1,79

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,19 0,52 0,97

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 5,38 2,83 4,24

Toplam: 120 81 11 78,25 65 56,08 42,41 49,79

TYT Türkçe BAeDABCBCDA cBCDCCBDAECCABaAEBEAEDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAEAEDEdDBBB AeEDCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik E DCCE cdC BBEcDDCC    B C  DBE         

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EEC  c DA  A CD eaCD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 3 1 1 33
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 6 1 46
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞENNUR 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 25,51 21,80 24,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,54 2,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,06 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,51 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,60 9,59 10,68

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 12,56 7,12 9,17

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,04 1,07 1,58

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 14,60 8,19 10,75

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,75 1,02 1,48

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,44 1,30 1,79

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,19 0,52 0,97

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 5,38 2,83 4,24

Toplam: 120 69 17 64,75 54 56,08 42,41 49,79

TYT Türkçe ABAedDCACDBaCBCDCC Dd CABAEBCAEDEAEbCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABcAAEDeEDBBAdBDB eE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik CB EDA     BC    D  C DB CeB   d E      

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen   c  e  AADACcebD eC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
PARAGRAF YORUMU 20 18 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 3 3 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 4 1 31
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA TÜRKYILMA Z 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 25,51 21,80 24,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,10 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,92 2,54 2,67

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,06 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,51 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 10,60 9,59 10,68

Matematik-1 30 15 0 15,00 50 12,56 7,12 9,17

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,04 1,07 1,58

TYT Matematik 40 17 1 16,75 42 14,60 8,19 10,75

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,75 1,02 1,48

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,44 1,30 1,79

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 1,19 0,52 0,97

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 5,38 2,83 4,24

Toplam: 120 72 14 68,50 57 56,08 42,41 49,79

TYT Türkçe BAADAcCBCbADEBCDCCBDA CCA CAEBEAEDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAbAE E DB  a eE CB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik E D CEB EC BBE   CCD     C  D E b   A   

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EEe  AdDbcCAECeed  e

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 0 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 3 1 0 33
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 6 0 46
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ENGİN 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 25,51 21,80 24,12

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,10 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,54 2,67

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,06 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,51 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 10,60 9,59 10,68

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 12,56 7,12 9,17

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,04 1,07 1,58

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 14,60 8,19 10,75

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,75 1,02 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,44 1,30 1,79

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,19 0,52 0,97

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 5,38 2,83 4,24

Toplam: 120 88 14 84,50 70 56,08 42,41 49,79

TYT Türkçe BcADcBCBCDAaEBdDCC DAcCCABCAEeEAED EEC  

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAEAEDE DB B bAE CB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDDCCEB ECDBc ED C D  CeDCb DBECED   CEC

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EECcCAdDAACAbCDCeDCD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 20 15 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 3 2 0 67
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 7 1 54
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 2 0 67
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
Y E K 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,51 21,80 24,12

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,10 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,54 2,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,06 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,51 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 10,60 9,59 10,68

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 12,56 7,12 9,17

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,04 1,07 1,58

TYT Matematik 40 20 8 18,00 45 14,60 8,19 10,75

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,75 1,02 1,48

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,44 1,30 1,79

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,19 0,52 0,97

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 5,38 2,83 4,24

Toplam: 120 65 29 57,75 48 56,08 42,41 49,79

TYT Türkçe cBbceDCbCD DCBCDCCEDcdCAeAEeCAEDEAEDCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal AccAdEDeEeBcAdBDBdbE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik  cCEDAcEEa  Cb CEDDECDDBaCDBbE c  a     

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen     Eed   DA    b  C

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 3 1 1 33
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 11 1 85
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAVAŞ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,51 21,80 24,12

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,10 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,54 2,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,06 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,51 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,60 9,59 10,68

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 12,56 7,12 9,17

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,04 1,07 1,58

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56 14,60 8,19 10,75

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,75 1,02 1,48

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,44 1,30 1,79

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,19 0,52 0,97

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 5,38 2,83 4,24

Toplam: 120 88 22 82,50 69 56,08 42,41 49,79

TYT Türkçe ABcBdDCACDBDdBCDCCEacBCABAEcaAEDEAEDCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEAAEDdEDBBAcBeBAeE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik CBCEDcDEEBEBCDaCED EeDDB    e    dBE CeC

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen CCAaEbECAADACEeDcCDa

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 3 2 1 67
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 7 1 54
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 0 33
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE METE 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 25,51 21,80 24,12

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,10 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,54 2,67

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,06 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,51 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,60 9,59 10,68

Matematik-1 30 14 0 14,00 47 12,56 7,12 9,17

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,04 1,07 1,58

TYT Matematik 40 16 0 16,00 40 14,60 8,19 10,75

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,75 1,02 1,48

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,44 1,30 1,79

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,19 0,52 0,97

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 5,38 2,83 4,24

Toplam: 120 73 14 69,50 58 56,08 42,41 49,79

TYT Türkçe  BAc DCACDBaaBCcCCEDccCABAEBCAbDEAEDCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal AB AdED EbBBA B BeCE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik  BCEDAD  BEBC   ED  CD         E E      

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen CdA EeECAADAC CDe eC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 0 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 3 2 0 67
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 4 0 31
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 2 1 0 50
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YILMAZ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 25,51 21,80 24,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,10 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,54 2,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,06 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,51 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,60 9,59 10,68

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 12,56 7,12 9,17

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,04 1,07 1,58

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68 14,60 8,19 10,75

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,75 1,02 1,48

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,44 1,30 1,79

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,19 0,52 0,97

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 5,38 2,83 4,24

Toplam: 120 85 24 79,00 66 56,08 42,41 49,79

TYT Türkçe BAdDABCeCcADEaCDdddDAbebAeCAEeEAEDbEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal cBAbAEDEcDBBBdAAbDCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDDCCEBAdC BBEEDaCCDDE B CD eBECE   A aC

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EEC bACDAc AECD CDCD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 3 3 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 9 1 69
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 0 33
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 2 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEPP 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 25,51 21,80 24,12

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 3,10 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,92 2,54 2,67

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,06 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,51 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 8 1,00 5 10,60 9,59 10,68

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 12,56 7,12 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,04 1,07 1,58

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 14,60 8,19 10,75

Toplam: 120 23 24 17,00 14 56,08 42,41 49,79

TYT Türkçe AeAedDCA a aCaC  C aEaCAdcceCAEDEAEb EDa

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal AccebEe         eceE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik d               c                       

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
PARAGRAF YORUMU 20 11 7 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 20,48 21,80 24,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,11 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,34 2,54 2,67

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,71 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,80 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,96 9,59 10,68

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 3,41 7,12 9,17

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,46 1,07 1,58

TYT Matematik 40 0 6 -1,50 -4 3,88 8,19 10,75

Toplam: 120 32 26 25,50 21 34,50 42,41 49,79

TYT Türkçe c bdeDbb e aCdd eCaDE CABAEeCAEDEAEDCEbE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal AcEAAEDBE eBc a BeCb     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik    d       e       ce     e      b      

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 3 20
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 3 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE YAŞAR 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 12 13,00 33 20,48 21,80 24,12

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,11 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,34 2,54 2,67

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,71 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,80 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 9,96 9,59 10,68

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 3,41 7,12 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,46 1,07 1,58

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 3,88 8,19 10,75

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,04 1,02 1,48

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,18 1,30 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,04 0,52 0,97

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,18 2,83 4,24

Toplam: 120 25 20 20,00 17 34,50 42,41 49,79

TYT Türkçe  ceDceb     ae Dd eDA CaAB dEeEA DDEE ED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal  BeEAEDE eB     bD B     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik    d                      b             

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen b    c a            

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 2 20
PARAGRAF YORUMU 20 13 3 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECENAZ 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 20,48 21,80 24,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,11 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,34 2,54 2,67

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,71 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,80 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,96 9,59 10,68

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 3,41 7,12 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,46 1,07 1,58

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 3,88 8,19 10,75

Toplam: 120 41 18 36,50 30 34,50 42,41 49,79

TYT Türkçe cdcBADCA ccDCBCabC DEaCABAEe cbDEAEDCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABaAdE adcBBe BDB CE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik e CED D                                 

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 20 15 3 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 3 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TEPE 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 8 19,00 48 20,48 21,80 24,12

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,11 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,34 2,54 2,67

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,71 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,80 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 9,96 9,59 10,68

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 3,41 7,12 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,46 1,07 1,58

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 3,88 8,19 10,75

Toplam: 120 30 10 27,50 23 34,50 42,41 49,79

TYT Türkçe BAADcBC  bADEB DCdBDA C A  eceEAEe  Eb  

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal AB    Db D     eE CB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik                   C      C              

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 20 7 5 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 0 15
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YÜKSEK 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 20,48 21,80 24,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,11 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,34 2,54 2,67

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,71 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,80 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,96 9,59 10,68

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 3,41 7,12 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,46 1,07 1,58

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 3,88 8,19 10,75

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,04 1,02 1,48

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,18 1,30 1,79

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,04 0,52 0,97

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 0,18 2,83 4,24

Toplam: 120 55 24 49,00 41 34,50 42,41 49,79

TYT Türkçe BAdDbBdBbaADcBCDCCBDAECCABCedBEAEDbEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABdEAEDEeDBaacAAEDCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik E  bC  Add BB E   e       e  B          

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen dae  A D         b e

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 1 1 33
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 1 1 8
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR AYVA 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 20,48 21,80 24,12

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,11 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,34 2,54 2,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,71 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,80 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,96 9,59 10,68

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 3,41 7,12 9,17

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,46 1,07 1,58

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 3,88 8,19 10,75

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,04 1,02 1,48

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,18 1,30 1,79

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,04 0,52 0,97

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,18 2,83 4,24

Toplam: 120 58 23 52,25 44 34,50 42,41 49,79

TYT Türkçe cebBdDCACaBeCBbDCaEecBCABAEeCAbDEAbDCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEAAEDeEDBBAdBcBACE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik CBCdDcDE  EB eaaED  C            E      

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen     Ee    D       e 

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 3 2 1 67
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 1 23
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL YAVUZ 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 12 14,00 35 20,48 21,80 24,12

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 3,11 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,34 2,54 2,67

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,71 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,80 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 9,96 9,59 10,68

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,04 1,02 1,48

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,18 1,30 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,04 0,52 0,97

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,18 2,83 4,24

Toplam: 120 24 17 19,75 16 34,50 42,41 49,79

TYT Türkçe AdA dDbA    dBd dC DcaCABAde A DEAEe b E

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal  c  AE e bB    DBeCE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Fen      e              

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 4 0
PARAGRAF YORUMU 20 12 3 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM GÜNEVİ 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 13 14,75 37 20,48 21,80 24,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,11 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,34 2,54 2,67

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,71 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,80 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 9,96 9,59 10,68

Toplam: 120 27 17 22,75 19 34,50 42,41 49,79

TYT Türkçe d  DbBC       CDedcDAcCCAddAEeEeaDbEEdED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABdbAE   DB B  cE eB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA KAMER 7  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 20,48 21,80 24,12

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,11 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,34 2,54 2,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,71 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,80 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,96 9,59 10,68

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 3,41 7,12 9,17

Geometri 10 5 2 4,50 45 0,46 1,07 1,58

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 3,88 8,19 10,75

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,04 1,02 1,48

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,18 1,30 1,79

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 -0,04 0,52 0,97

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,18 2,83 4,24

Toplam: 120 71 14 67,50 56 34,50 42,41 49,79

TYT Türkçe BAdDABC  D DEBCDCCBDAECCABdAEeEAEDbEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAEAEDEeDBBBcAeE eB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDDCCEB  CDB E D CCD  a  Ce D E c  BACaC

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen           e   e    D

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 3 2 0 67
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 6 1 46
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA ÇETİN 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 20,48 21,80 24,12

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,11 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,34 2,54 2,67

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,71 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,80 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 9,96 9,59 10,68

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 3,41 7,12 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,46 1,07 1,58

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 3,88 8,19 10,75

Toplam: 120 43 8 41,00 34 34,50 42,41 49,79

TYT Türkçe ABAB DC CDB dBCDdC DE CABAEeCbEDEdEbeEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEA EDdED B  B BAC      

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik               D          C              

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA SEVİMLİ 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 20,48 21,80 24,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,11 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,34 2,54 2,67

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,71 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,80 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 9,96 9,59 10,68

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 3,41 7,12 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,46 1,07 1,58

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 3,88 8,19 10,75

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,04 1,02 1,48

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,18 1,30 1,79

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,04 0,52 0,97

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,18 2,83 4,24

Toplam: 120 39 17 34,75 29 34,50 42,41 49,79

TYT Türkçe  cADbeC CDADcBd CC DA CCAdCAaBEAED EECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAdAEeEaD a   eb CB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik   D    c   d   D                        

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen E    c           c  

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 1 40
PARAGRAF YORUMU 20 16 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 3 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDEE 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 20,48 21,80 24,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,11 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,34 2,54 2,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,71 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,80 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,96 9,59 10,68

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 3,41 7,12 9,17

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,46 1,07 1,58

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 3,88 8,19 10,75

Toplam: 120 50 16 46,00 38 34,50 42,41 49,79

TYT Türkçe BAADABb  aADEeCDbCBDAcCCABCAEeEAEDcEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal dBAbAED eDBBBcAeE CB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik        c      E   e   CB Cb DBc         

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 5 1 38
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMMÜ GÜLSÜM 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 20,48 21,80 24,12

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,11 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,34 2,54 2,67

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,71 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,80 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 1 9,75 49 9,96 9,59 10,68

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,04 1,02 1,48

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,18 1,30 1,79

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,04 0,52 0,97

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,18 2,83 4,24

Toplam: 120 31 20 26,00 22 34,50 42,41 49,79

TYT Türkçe ABAeeeb  DaaedebCC DddCdBAEeaAEDEAEbCEbE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal AB AA     BB  B BeCE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Fen      e    D       e 

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YILDIRIM 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 19 4,25 11 20,48 21,80 24,12

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,11 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,34 2,54 2,67

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,71 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,80 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 9,96 9,59 10,68

Matematik-1 30 5 8 3,00 10 3,41 7,12 9,17

Geometri 10 2 2 1,50 15 0,46 1,07 1,58

TYT Matematik 40 7 10 4,50 11 3,88 8,19 10,75

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,04 1,02 1,48

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,18 1,30 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,04 0,52 0,97

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,18 2,83 4,24

Toplam: 120 24 38 14,50 12 34,50 42,41 49,79

TYT Türkçe baAd DbA   aaBb  e  bab c EdCAEecAaeaa  

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal AcbeAcDdEa    eDBcCE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik daC a D  d   e a   EbDb   D    Eb e  C  

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen   e                 

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 20 5 9 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 3 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 3 3 23
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 2 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR LAFÇI 654 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 19,12 21,80 24,12

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,62 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,25 2,54 2,67

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,12 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,50 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 8,50 9,59 10,68

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 1,88 7,12 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,12 1,07 1,58

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 1,75 8,19 10,75

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 1,02 1,48

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 1,30 1,79

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,38 0,52 0,97

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,38 2,83 4,24

Toplam: 120 38 17 33,75 28 29,75 42,41 49,79

TYT Türkçe ABcBdDCe a bCBe  dEDEBCABAEedAEDEAEDCEbE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABa dEDdEDa   d B CE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik a        B      ED                      

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen                   e 

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 1 0 8
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA AKÇIN 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 13 14,75 37 19,12 21,80 24,12

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,62 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,25 2,54 2,67

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,12 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,50 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 8,50 9,59 10,68

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 1,88 7,12 9,17

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,12 1,07 1,58

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 1,75 8,19 10,75

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 1,02 1,48

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 1,30 1,79

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,38 0,52 0,97

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,38 2,83 4,24

Toplam: 120 31 21 25,75 21 29,75 42,41 49,79

TYT Türkçe edcBdDC Cc  CBe   aDcaC edE CAEDEAE bEbE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal A cA EDeE B   c BACE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik dd               D  e    Ce      c      

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen                   D 

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 3 20
PARAGRAF YORUMU 20 11 5 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 2 8
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİRHAN ÖZER 0 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 17,92 21,80 24,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,17 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,50 2,54 2,67

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,00 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,92 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 10,58 9,59 10,68

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 6,58 7,12 9,17

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,75 1,07 1,58

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13 7,33 8,19 10,75

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,67 1,02 1,48

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,08 1,30 1,79

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,42 0,52 0,97

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 2,17 2,83 4,24

Toplam: 120 43 33 34,75 29 38,00 42,41 49,79

TYT Türkçe BAdDABd  a  caCaCCBeAbCabBCAEcEAEDedEdED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAaAEedaDBBcdbAE Ce     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik c   C  Ad   e ED  eD  a  C  Dd   a      

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen E Cc cdD      e     

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 1 0 33
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 4 2 31
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 2 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
E EMİR ÇIĞRIL 810 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 8 11,00 28 17,92 21,80 24,12

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,17 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,50 2,54 2,67

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,00 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,92 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,58 9,59 10,68

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 6,58 7,12 9,17

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,75 1,07 1,58

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 7,33 8,19 10,75

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,67 1,02 1,48

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,08 1,30 1,79

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,42 0,52 0,97

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 2,17 2,83 4,24

Toplam: 120 47 23 41,25 34 38,00 42,41 49,79

TYT Türkçe                    DceCAeAEeCbEaEAcDCbDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEAAEDeED BA B BeCb     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik   CEDA  Ec BC   Ee      CCDB   c E    B 

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen  dA EeECdcDb  dDe ee

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 20 13 5 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 3 1 0 33
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 4 0 31
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR KAYMAK 62 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 17,92 21,80 24,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,17 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,54 2,67

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,00 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,92 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,58 9,59 10,68

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 6,58 7,12 9,17

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,75 1,07 1,58

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 7,33 8,19 10,75

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 0,67 1,02 1,48

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,08 1,30 1,79

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,42 0,52 0,97

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 2,17 2,83 4,24

Toplam: 120 46 32 38,00 32 38,00 42,41 49,79

TYT Türkçe ABABdDCA D edBdceacbcBCABAEeCAEDEAEDCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABcAAEDcbDBB  d BdCa     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik  c  D    c cC  Cc   e      B   c E      

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen edcbdea   D    bc DC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 3 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 1 2 8
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 2 0 2 0
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ALAGÖZ 11 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 12 15,00 38 15,00 21,80 24,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,00 2,54 2,67

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,50 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 8,25 9,59 10,68

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 -0,50 7,12 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,07 1,58

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 -0,50 8,19 10,75

Toplam: 120 27 17 22,75 19 22,75 42,41 49,79

TYT Türkçe ceAB DC  D  d C d aD  CABbaeCAcDEAEbdEaE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABbAAED  D      BeCa     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik          a      a                       

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
PARAGRAF YORUMU 20 11 8 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA CEREN YALINCA 643 12C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 25,00 21,80 24,12

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,75 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,75 2,54 2,67

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,00 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,00 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 11,50 9,59 10,68

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 1,50 7,12 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,07 1,58

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 1,50 8,19 10,75

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,00 1,02 1,48

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 1,30 1,79

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,25 0,52 0,97

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,75 2,83 4,24

Toplam: 120 42 13 38,75 32 38,75 42,41 49,79

TYT Türkçe dAeDAeC C AaEBCDCC DA CdAdCAdeEAEDDEEC D

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal  Be AEDEd BBB  AE CB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik        A      dD             d          

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen E                b  

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
PARAGRAF YORUMU 20 14 4 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 1 0 33
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İCLAL 94 12S

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 8 16,00 40 16,00 21,80 24,12

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,75 2,75 3,03

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,75 2,54 2,67

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,00 1,74 2,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,75 2,56 2,80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 7,25 9,59 10,68

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 1,50 7,12 9,17

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,75 1,07 1,58

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 2,25 8,19 10,75

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,00 1,02 1,48

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,00 1,30 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 0,52 0,97

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 2,00 2,83 4,24

Toplam: 120 31 14 27,50 23 27,50 42,41 49,79

TYT Türkçe ABABdDC     CBd  a Db CABAEe c eE EeCE  

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal  Bb   DBd  B  B aACE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik            B    c        C  e  b E      

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen      C    D         

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 1 20
PARAGRAF YORUMU 20 9 5 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 1 8
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
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