
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EDUMETRİK TYT ANALİZ ET 77 77 77 1608

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,7410,56 20,09 2,69 1,42 2,34 2,30 1,38 1,96 1,29 1,70 0,87 2,64 1,12 2,36 0,04 0,04 0,03 10,12 3,27 9,30 1,66 0,64 1,50 1,13 1,82 0,68 2,07 1,12 1,79 1,43 1,35 1,09 48,1124,42 42,01 263,220

Okul Ortalaması 25,86 7,82 23,90 2,83 1,19 2,53 2,56 0,83 2,35 1,51 1,48 1,14 3,27 0,99 3,03 0,00 0,00 0,00 14,21 2,60 13,56 2,47 0,38 2,37 1,35 1,70 0,93 2,97 0,91 2,75 2,05 1,12 1,77 59,0819,02 54,33 302,630

KATILIMLAR

1 56789 KEREMCAN CANDAN 13A 36 4 35,00 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 30 0 30,00 10 0 10,00 5 2 4,50 7 0 7,00 4 2 3,50 107 13 103,75 451,362 10

2 0 KEVSER   KARTAL 13A 35 5 33,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 28 2 27,50 10 0 10,00 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 106 14 102,50 448,283 11

3 0 ÇAĞLAR   SARI   33 6 31,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 26 1 25,75 10 0 10,00 5 2 4,50 5 2 4,50 6 0 6,00 105 11 102,25 447,104 13

4 0 YAVAŞ 13A 34 5 32,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 29 1 28,75 9 1 8,75 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 104 15 100,25 441,176 20

5 0 REYYAN   AKIN 13A 37 3 36,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 25 3 24,25 8 2 7,50 4 3 3,25 7 0 7,00 4 2 3,50 101 17 96,75 430,598 34

6 0 SÜMEYYE  E 13A 33 3 32,25 4 0 4,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 27 2 26,50 9 0 9,00 5 2 4,50 6 0 6,00 5 1 4,75 98 11 95,25 426,581 38

7 0 DAĞISTANL 13A 35 5 33,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 26 4 25,00 10 0 10,00 2 5 0,75 7 0 7,00 3 2 2,50 99 20 94,00 421,817 51

8 0 ZEYNEP   YILMAZ 13A 34 5 32,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 27 1 26,75 7 3 6,25 3 4 2,00 6 1 5,75 4 1 3,75 97 18 92,50 417,727 59

9 1905 RABİA    BOZDEMİR 13A 31 8 29,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 28 1 27,75 9 1 8,75 5 2 4,50 7 0 7,00 5 1 4,75 97 21 91,75 416,595 63

10 0 MÜNTEHA  ASA 13A 33 5 31,75 3 1 2,75 2 0 2,00 3 1 2,75 4 0 4,00 26 1 25,75 4 0 4,00 3 1 2,75 7 0 7,00 6 0 6,00 91 9 88,75 407,677 83

11 0 SENA     UYGUN 13A 37 2 36,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 24 2 23,50 1 0 1,00 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 88 12 85,00 395,373 116

12 0 BEGÜM    GİZİROĞLU 13A 30 8 28,00 2 2 1,50 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 29 1 28,75 9 0 9,00 4 2 3,50 6 1 5,75 1 4 0,00 88 25 81,75 385,762 153

13 0 FCB 13A 27 3 26,25 3 2 2,50 2 2 1,50 1 3 0,25 5 0 5,00 19 1 18,75 8 0 8,00 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 84 12 81,00 385,741 154

14 0 FATMAGÜL ÇEKGEL 13A 33 3 32,25 4 1 3,75 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 21 4 20,00 2 4 1,00 4 1 3,75 6 0 6,00 81 15 77,25 372,943 199

15 0 HALİL    ŞENGÜL   23 11 20,25 1 4 0,00 3 0 3,00 2 2 1,50 5 0 5,00 26 2 25,50 8 0 8,00 4 3 3,25 6 1 5,75 4 2 3,50 82 25 75,75 369,096 215

16 0 MÜZE YYENÇEVİK 13A 34 4 33,00 5 0 5,00 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 20 0 20,00 1 0 1,00 1 1 0,75 4 2 3,50 2 1 1,75 77 10 74,50 363,830 239

17 0 SILA     TÜRK 13A 32 6 30,50 3 2 2,50 2 0 2,00 3 1 2,75 5 0 5,00 17 4 16,00 8 0 8,00 0 4 -1,00 6 0 6,00 3 2 2,50 79 19 74,25 363,450 240

18 0 H        E 13B 35 2 34,50 5 0 5,00 3 0 3,00 0 2 -0,50 5 0 5,00 19 1 18,75 5 0 5,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 76 6 74,50 363,281 241

19 0 HATİCE   ERYILMAZ 13A 31 5 29,75 3 0 3,00 2 0 2,00 1 2 0,50 4 0 4,00 22 1 21,75 3 2 2,50 1 0 1,00 4 2 3,50 5 0 5,00 76 12 73,00 360,221 252

20 0 MEHLİKA 13A 28 11 25,25 3 1 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 22 3 21,25 7 1 6,75 5 2 4,50 4 3 3,25 3 3 2,25 80 29 72,75 359,677 255

21 0 ŞENNUR 13A 33 4 32,00 3 1 2,75 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 18 1 17,75 3 0 3,00 1 2 0,50 4 1 3,75 4 2 3,50 75 14 71,50 355,421 273

22 0 SUDE 13A 26 10 23,50 4 1 3,75 3 0 3,00 2 1 1,75 5 0 5,00 22 2 21,50 6 0 6,00 3 1 2,75 4 2 3,50 75 17 70,75 353,066 283

23 0 KÜBRA    KAMER 13B 33 4 32,00 3 2 2,50 5 0 5,00 1 1 0,75 3 2 2,50 21 1 20,75 3 1 2,75 1 2 0,50 2 1 1,75 2 2 1,50 74 16 70,00 350,140 296

24 0 ZEYNEP   SOLMAZ 13A 32 7 30,25 3 1 2,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 22 5 20,75 2 4 1,00 1 6 -0,50 3 2 2,50 1 2 0,50 76 29 68,75 346,274 308

25 0 ECENAZ 13B 35 3 34,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 17 1 16,75 69 7 67,25 341,283 332

26 0 Y EMRE   KUTLU 13A 31 8 29,00 2 2 1,50 1 1 0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 23 0 23,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 0 3,00 71 19 66,25 339,852 339

27 0 SEVGİ    S 13A 25 6 23,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 15 1 14,75 5 1 4,75 2 0 2,00 4 1 3,75 2 2 1,50 69 14 65,50 337,950 347

28 0 GNUR 13B 34 5 32,75 3 1 2,75 4 0 4,00 2 3 1,25 4 0 4,00 16 1 15,75 2 0 2,00 65 10 62,50 327,365 410

29 0 IRMAK 13A 30 10 27,50 4 0 4,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 18 1 17,75 1 1 0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 66 16 62,00 326,671 413
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Genel Ortalama 22,7410,56 20,09 2,69 1,42 2,34 2,30 1,38 1,96 1,29 1,70 0,87 2,64 1,12 2,36 0,04 0,04 0,03 10,12 3,27 9,30 1,66 0,64 1,50 1,13 1,82 0,68 2,07 1,12 1,79 1,43 1,35 1,09 48,1124,42 42,01 263,220

Okul Ortalaması 25,86 7,82 23,90 2,83 1,19 2,53 2,56 0,83 2,35 1,51 1,48 1,14 3,27 0,99 3,03 0,00 0,00 0,00 14,21 2,60 13,56 2,47 0,38 2,37 1,35 1,70 0,93 2,97 0,91 2,75 2,05 1,12 1,77 59,0819,02 54,33 302,630

KATILIMLAR

30 0 FATMA    AYVA 13B 33 7 31,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 16 4 15,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 0 3,00 0 2 -0,50 67 20 62,00 326,448 416

31 0 ŞEYDA    ALTUN 13A 33 4 32,00 3 1 2,75 2 0 2,00 5 0 5,00 17 3 16,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 4 2 3,50 65 14 61,50 325,039 425

32 0 REYYAN   KAYAR 13A 18 5 16,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 22 1 21,75 5 0 5,00 0 3 -0,75 3 1 2,75 3 1 2,75 64 12 61,00 324,315 431

33 0 BEYZA    CENGİZ 13A 32 5 30,75 1 3 0,25 3 1 2,75 0 3 -0,75 5 0 5,00 14 3 13,25 1 5 -0,25 4 1 3,75 5 1 4,75 65 22 59,50 320,406 441

34 0 RABİA 13A 25 9 22,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 22 3 21,25 2 2 1,50 4 1 3,75 2 2 1,50 64 20 59,00 318,423 452

35 0 SEHER    KAYA 13A 29 5 27,75 3 0 3,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 17 1 16,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 2 3,50 62 13 58,75 317,985 455

36 0 MUSTAFA 13 30 7 28,25 4 1 3,75 3 0 3,00 1 3 0,25 4 1 3,75 21 4 20,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 63 19 58,25 314,883 466

37 0 E UYGUN 13A 30 10 27,50 3 2 2,50 4 1 3,75 0 5 -1,25 5 0 5,00 12 3 11,25 2 5 0,75 5 2 4,50 3 3 2,25 64 31 56,25 310,817 487

38 0 ELİF     ARAN 13A 32 7 30,25 3 2 2,50 4 0 4,00 1 4 0,00 5 0 5,00 8 4 7,00 3 1 2,75 3 3 2,25 59 21 53,75 302,917 526

39 109030 ADİL     GEZER 13A 28 6 26,50 4 1 3,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 12 4 11,00 1 0 1,00 2 2 1,50 4 2 3,50 1 1 0,75 58 20 53,00 300,923 539

40 0 ELİF     YÜKSEK 13B 29 7 27,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 10 0 10,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 57 15 53,25 300,390 540

41 0 FATMANUR CYZ 13A 31 8 29,00 1 3 0,25 1 2 0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 14 4 13,00 0 4 -1,00 3 1 2,75 3 3 2,25 59 29 51,75 296,800 560

42 0 SUDE     K 13B 31 7 29,25 4 1 3,75 4 1 3,75 1 2 0,50 4 0 4,00 11 5 9,75 55 16 51,00 293,781 578

43 0 A   27 11 24,25 1 4 0,00 3 0 3,00 3 1 2,75 2 3 1,25 16 5 14,75 6 1 5,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 59 32 51,00 293,643 581

44 0 BERRA    D 13A 29 11 26,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 5 0 5,00 8 1 7,75 4 3 3,25 4 3 3,25 3 2 2,50 57 31 49,25 290,652 594

45 0 İKRA     TINMAZ 13A 25 11 22,25 17 4 16,00 3 1 2,75 1 4 0,00 5 2 4,50 3 2 2,50 54 24 48,00 286,548 613

46 0 DİLRUBA  GÜLSÜN 13A 24 6 22,50 3 1 2,75 1 0 1,00 4 0 4,00 14 1 13,75 1 0 1,00 3 0 3,00 50 8 48,00 285,740 615

47 0 NA 13A 21 12 18,00 2 1 1,75 1 2 0,50 3 2 2,50 17 6 15,50 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 53 28 46,00 280,990 640

48 0 EDA      ÖRS 13B 30 7 28,25 3 2 2,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 4 0 4,00 10 1 9,75 2 0 2,00 50 14 46,50 280,572 641

49 0 YILDIZ   26 13 22,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 11 3 10,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 2 1,50 53 28 46,00 279,910 646

50 0 NNUR     Y 13 22 10 19,50 3 1 2,75 2 3 1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 7 3 6,25 1 0 1,00 2 2 1,50 5 1 4,75 4 0 4,00 51 24 45,00 278,632 655

51 0 SEVİLAY 13B 24 12 21,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 0 3,00 2 0 2,00 10 3 9,25 48 16 44,00 273,463 687

52 0 AB 13 24 11 21,25 2 1 1,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 9 4 8,00 1 1 0,75 3 1 2,75 3 1 2,75 47 22 41,50 267,450 719

53 0 BUSE     AŞCI 13A 24 9 21,75 3 1 2,75 1 0 1,00 1 1 0,75 3 0 3,00 7 5 5,75 1 4 0,00 3 3 2,25 4 1 3,75 47 24 41,00 265,940 730

54 0 ÖMER     ÜNLÜ 13A 13 3 12,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 14 2 13,50 7 0 7,00 5 0 5,00 44 13 40,75 265,097 744

55 0 CEMRE    MEMİŞ 13B 25 8 23,00 4 0 4,00 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 4 2 3,50 43 13 39,75 260,990 778

56 0 MUSTAFA  ŞENER   16 6 14,50 19 0 19,00 3 2 2,50 38 8 36,00 250,015 869

57 0 A EMİR   16 9 13,75 2 0 2,00 3 0 3,00 4 1 3,75 8 2 7,50 1 3 0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 39 16 35,00 248,315 891

58 0 ERKAM    KARAGÖZ   24 11 21,25 4 1 3,75 3 0 3,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 12 2,00 0 3 -0,75 2 4 1,00 0 2 -0,50 44 37 34,75 246,320 906
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 22,7410,56 20,09 2,69 1,42 2,34 2,30 1,38 1,96 1,29 1,70 0,87 2,64 1,12 2,36 0,04 0,04 0,03 10,12 3,27 9,30 1,66 0,64 1,50 1,13 1,82 0,68 2,07 1,12 1,79 1,43 1,35 1,09 48,1124,42 42,01 263,220

Okul Ortalaması 25,86 7,82 23,90 2,83 1,19 2,53 2,56 0,83 2,35 1,51 1,48 1,14 3,27 0,99 3,03 0,00 0,00 0,00 14,21 2,60 13,56 2,47 0,38 2,37 1,35 1,70 0,93 2,97 0,91 2,75 2,05 1,12 1,77 59,0819,02 54,33 302,630

KATILIMLAR

59 0 YASİ N   FI *T 13B 24 8 22,00 3 2 2,50 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 2 1 1,75 38 15 34,25 244,886 920

60 0 EMİN     ÖZTÜRK 13 17 10 14,50 2 3 1,25 4 0 4,00 2 1 1,75 2 2 1,50 8 2 7,50 1 4 0,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 39 28 32,00 238,743 974

61 0 ÜMMÜ     TÜRKMEN 13B 25 11 22,25 4 0 4,00 2 1 1,75 1 1 0,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 36 18 31,50 236,876 993

62 0 BÜŞRA    BAŞALAN 13A 24 13 20,75 1 3 0,25 2 1 1,75 1 4 0,00 1 4 0,00 7 5 5,75 0 5 -1,25 2 1 1,75 1 1 0,75 39 37 29,75 231,925 1029

63 0 A        A 13 19 16 15,00 1 3 0,25 4 0 4,00 2 0 2,00 1 2 0,50 7 3 6,25 34 24 28,00 226,679 1071

64 0 SENA GÜLSERE N 13B 22 6 20,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 5 0 5,00 1 1 0,75 1 3 0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 31 20 26,00 220,765 1107

65 0 HİLAL    YAVUZ 13A 24 7 22,25 2 1 1,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 28 9 25,75 219,936 1116

66 0 ZEYNO 13A 21 11 18,25 3 1 2,75 4 2 3,50 28 14 24,50 216,339 1137

67 0 HATİCE   TAKLAK 13 20 14 16,50 1 0 1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 29 18 24,50 216,280 1138

68 0 AZRA     GÜLSÜN 13B 17 1 16,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 0 3,00 2 0 2,00 25 5 23,75 214,196 1156

69 0 ELİF     TEPE 13B 17 8 15,00 1 0 1,00 1 1 0,75 1 2 0,50 5 2 4,50 25 13 21,75 208,344 1205

70 0 İSMET    YAŞAR   10 25 3,75 1 0 1,00 1 3 0,25 2 1 1,75 1 4 0,00 4 23 -1,75 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 35 60 20,00 206,765 1216

71 0 FEYZA    GÜNGÖR   15 10 12,50 3 1 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 1 4 0,00 1 1 0,75 1 2 0,50 26 22 20,50 204,892 1228

72 0 AYLİN    AÇAR 13B 15 14 11,50 3 0 3,00 2 0 2,00 1 1 0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 22 18 17,50 195,960 1282

73 0 SEHER    A 13B 15 18 10,50 2 2 1,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 22 30 14,50 187,278 1333

74 0 EREN     ORAL 13A 4 7 2,25 3 1 2,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 7 7 5,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 19 25 12,75 182,530 1361

75 0 ZEYNEP   YILDIRIM 13B 14 20 9,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 3 6 1,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 20 41 9,75 173,527 1403

76 0 ENES 13 7 5 5,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 3 2,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 11 19 6,25 162,848 1439

77 0 ALPEREN 13A 3 1 2,75 3 0 3,00 1 1 0,75 7 2 6,50
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