
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ACİL DK TYT 75 199 988 25077

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 10,2 21,38 10,9 5,3 9,56 13,6 3,5 12,74 6,0 4,6 4,80 54,4 23,7 48,48 286,120

Okul Ortalaması 23,2 9,8 20,78 10,0 4,9 8,79 13,6 2,8 12,93 4,9 4,3 3,84 51,8 21,8 46,34 277,230

KATILIMLAR

1 0  MA 34 6 32,50 14 4 13,00 35 1 34,75 17 3 16,25 100 14 96,50 430,465 1 1 1 7 386

2 0 DAĞISTANLI  MA 34 6 32,50 14 5 12,75 32 5 30,75 18 2 17,50 98 18 93,50 421,964 2 2 4 12 621

3 0 KEVSER KARTAL  MA 31 9 28,75 13 7 11,25 37 1 36,75 13 7 11,25 94 24 88,00 404,529 3 3 5 35 1270

4 1905 RABİA BOZDEMİR  MA 35 4 34,00 15 4 14,00 27 3 26,25 13 6 11,50 90 17 85,75 397,944 4 4 7 53 1626

5 0 FERİDE CEYDA BOZKURT MA 28 6 26,50 14 5 12,75 30 2 29,50 16 4 15,00 88 17 83,75 392,986 5 5 8 70 1890

6 0 SÜMEYYE  MA 30 9 27,75 15 3 14,25 31 4 30,00 13 7 11,25 89 23 83,25 390,684 6 6 12 74 2008

7 0 BEGÜM G  M 31 7 29,25 12 7 10,25 36 4 35,00 9 8 7,00 88 26 81,50 384,547 1 7 13 85 2376

8 0 REYY AN AKIN  MA 32 7 30,25 12 8 10,00 32 1 31,75 10 9 7,75 86 25 79,75 379,575 7 8 16 106 2673

9 0 HALİL ŞENGÜL  M 27 5 25,75 12 6 10,50 31 3 30,25 13 4 12,00 83 18 78,50 376,947 2 9 17 115 2846

10 0 YAVAŞ  MA 28 12 25,00 13 7 11,25 31 3 30,25 13 7 11,25 85 29 77,75 374,607 8 10 19 121 3001

11 0 ZEYNEP YILMAZ  MA 28 12 25,00 14 5 12,75 29 7 27,25 14 6 12,50 85 30 77,50 374,171 9 11 20 124 3025

12 56789 KEREMCAN CANDAN  MA 24 16 20,00 13 7 11,25 36 4 35,00 12 8 10,00 85 35 76,25 370,026 10 12 21 145 3337

13 0 MEYDE ÖMER  MA 24 14 20,50 16 4 15,00 31 3 30,25 10 8 8,00 81 29 73,75 362,300 11 13 24 176 3882

14 0 FATMAGÜL ÇEKGEL  MA 28 8 26,00 17 3 16,25 20 0 20,00 11 3 10,25 76 14 72,50 359,065 12 14 26 191 4114

15 0 ZEYNEP SOLMAZ  M 32 8 30,00 12 8 10,00 25 4 24,00 10 8 8,00 79 28 72,00 356,963 3 15 28 197 4264

16 0 MÜNTEHA ASA  MA 24 12 21,00 13 3 12,25 26 4 25,00 14 4 13,00 77 23 71,25 356,061 13 16 29 202 4345

17 0 SUDE SEVİNÇ  MA 32 4 31,00 16 4 15,00 19 4 18,00 7 3 6,25 74 15 70,25 351,493 14 17 33 222 4726

18 0 ŞENNUR  MA 30 8 28,00 13 2 12,50 22 3 21,25 10 7 8,25 75 20 70,00 351,229 15 18 34 223 4742

19 0 ENİSE AYVA  MA 27 10 24,50 10 6 8,50 28 6 26,50 8 11 5,25 73 33 64,75 335,217 16 19 43 322 6171

20 0 SILA TÜRKYILMAZ  MA 27 11 24,25 10 5 8,75 24 2 23,50 10 8 8,00 71 26 64,50 335,105 17 20 44 323 6182

21 0 SEVGİ SEİNÇ  MA 27 6 25,50 9 3 8,25 19 0 19,00 11 5 9,75 66 14 62,50 329,617 18 21 47 375 6755

22 0 YUNUS EMRE METE  MA 27 8 25,00 12 7 10,25 14 4 13,00 14 2 13,50 67 21 61,75 328,289 19 22 48 387 6888

23 1 AHSEN  MA 31 8 29,00 11 5 9,75 20 3 19,25 6 11 3,25 68 27 61,25 324,470 20 23 51 406 7265

24 0 HATİCE ERYILMAZ  MA 29 6 27,50 11 2 10,50 18 3 17,25 6 7 4,25 64 18 59,50 319,607 21 24 59 446 7795

25 0 FATMA G  MA 28 11 25,25 10 10 7,50 24 2 23,50 5 13 1,75 67 36 58,00 314,667 22 25 63 479 8353

26 0 KÜBRA KAMER  MB 23 12 20,00 18 2 17,50 16 2 15,50 4 2 3,50 61 18 56,50 310,871 1 26 70 499 8793

27 0 E UYGUN  MA 31 9 28,75 11 9 8,75 16 4 15,00 7 13 3,75 65 35 56,25 309,947 23 27 73 508 8887

28 0 REYYAN KAYAR  MA 23 3 22,25 6 1 5,75 25 0 25,00 4 5 2,75 58 9 55,75 308,339 24 28 75 518 9060

29 0 HAYRA ERDAL  MB 25 14 21,50 14 5 12,75 20 5 18,75 1 3 0,25 60 27 53,25 300,560 2 29 84 582 10021

30 361 YUNUS EMRE KUT U  MA 22 18 17,50 14 5 12,75 14 1 13,75 9 9 6,75 59 33 50,75 294,762 25 30 88 638 10769

31 0 İSMET YAŞAR   28 12 25,00 12 8 10,00 9 9 6,75 9 11 6,25 58 40 48,00 286,447 1 31 97 689 11867

32 0 FATMANUR AYVA  MB 26 14 22,50 16 4 15,00 11 3 10,25 1 2 0,50 54 23 48,25 285,996 3 32 98 694 11913

33 0 SEVGİ BOZTAŞ  MA 23 10 20,50 9 4 8,00 13 7 11,25 9 8 7,00 54 29 46,75 283,011 26 33 101 711 12286

34 0 A EMİR   28 6 26,50 12 4 11,00 12 4 11,00 1 12 -2,00 53 26 46,50 280,207 2 34 102 722 12647

35 0 EDA ÖRS  MB 27 7 25,25 10 4 9,00 11 0 11,00 48 11 45,25 276,994 4 35 105 743 13112

36 0 ÖMER ÜNLÜ  MA 21 13 17,75 8 8 6,00 20 3 19,25 3 4 2,00 52 28 45,00 276,802 27 36 106 746 13148

37 0 SEHER KAYA  MA 24 7 22,25 8 3 7,25 13 1 12,75 3 7 1,25 48 18 43,50 272,184 28 37 108 768 13802

38 0 ELİF YÜKSEK  MB 27 13 23,75 14 6 12,50 6 3 5,25 2 4 1,00 49 26 42,50 269,237 5 38 110 783 14231

39 0 RÜMEYSA ÇETİN  MB 31 4 30,00 10 6 8,50 4 1 3,75 1 3 0,25 46 14 42,50 268,918 6 39 111 786 14291

40 0 YILDIZ   28 9 25,75 10 8 8,00 7 5 5,75 4 6 2,50 49 28 42,00 268,023 3 40 114 791 14421

41 0 REYYAN   26 11 23,25 12 5 10,75 9 1 8,75 0 3 -0,75 47 20 42,00 267,373 4 41 115 794 14520

42 0 MELİS GÜNEVİ  MA 25 11 22,25 19 0 19,00 44 11 41,25 265,242 29 42 119 811 14830

43 0 SUDE K  M 26 10 23,50 9 8 7,00 12 8 10,00 47 26 40,50 263,105 4 43 121 817 15165

44 0 AA  MB 28 10 25,50 7 8 5,00 9 3 8,25 44 21 38,75 257,929 7 44 124 840 15941

45 0 NESLİ  MA 21 12 18,00 4 1 3,75 17 5 15,75 2 8 0,00 44 26 37,50 254,386 30 45 128 859 16490

46 0 CEMRE MEMİŞ   25 8 23,00 10 4 9,00 4 0 4,00 39 12 36,00 249,972 5 46 134 875 17163

47 0 DERE   25 11 22,25 11 6 9,50 5 6 3,50 1 4 0,00 42 27 35,25 247,796 6 47 138 883 17517

48 0 SILA SEVİMLİ  MB 23 12 20,00 8 7 6,25 7 5 5,75 1 0 1,00 39 24 33,00 241,438 8 48 140 894 18474
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 10,2 21,38 10,9 5,3 9,56 13,6 3,5 12,74 6,0 4,6 4,80 54,4 23,7 48,48 286,120

Okul Ortalaması 23,2 9,8 20,78 10,0 4,9 8,79 13,6 2,8 12,93 4,9 4,3 3,84 51,8 21,8 46,34 277,230

KATILIMLAR

49 0 GÜNEŞ  MB 23 13 19,75 10 4 9,00 5 5 3,75 0 3 -0,75 38 25 31,75 237,427 9 49 145 908 19027

50 0 ARAN  MA 22 18 17,50 13 6 11,50 2 5 0,75 4 9 1,75 41 38 31,50 237,319 31 50 146 909 19051

51 0 HATİCE T   28 6 26,50 5 2 4,50 33 8 31,00 235,234 7 51 148 913 19328

52 0 BUSE AŞCI  MA 21 12 18,00 10 5 8,75 5 5 3,75 3 12 0,00 39 34 30,50 233,964 32 52 150 919 19494

53 0 DİLRUBA GÜLSÜN  MA 25 7 23,25 6 5 4,75 2 0 2,00 33 12 30,00 232,367 33 53 152 924 19731

54 0 NAZİFE NUR Y   17 16 13,00 10 7 8,25 4 1 3,75 7 10 4,50 38 34 29,50 232,120 8 54 153 927 19762

55 0 SENA GÜLSEREN  MB 22 10 19,50 11 3 10,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 34 17 29,75 231,873 10 55 155 929 19788

56 0 HİLAL YAVUZ  MB 22 10 19,50 10 5 8,75 1 2 0,50 33 17 28,75 228,930 11 56 159 935 20195

57 0 BÜŞRA BAŞALAN  MA 22 14 18,50 9 8 7,00 6 4 5,00 0 9 -2,25 37 35 28,25 226,853 34 57 160 936 20457

58 0 FEYZA GÜNGÖR   18 11 15,25 12 6 10,50 2 1 1,75 1 4 0,00 33 22 27,50 225,254 9 58 163 939 20655

59 0 FATIMA ORDU  MA 24 10 21,50 7 2 6,50 0 2 -0,50 31 14 27,50 225,103 35 59 164 940 20680

60 0 ECENAZ  MB 18 16 14,00 10 8 8,00 6 5 4,75 34 29 26,75 223,053 12 60 167 945 20934

61 0 ELİF TEPE  MB 17 10 14,50 7 4 6,00 6 0 6,00 30 14 26,50 222,291 13 61 168 946 21027

62 0 DOĞAN ALP TARI  MA 19 5 17,75 8 3 7,25 27 8 25,00 217,861 36 62 172 952 21496

63 0 MUHAMMED ALİ ÖZKAN M 20 20 15,00 11 9 8,75 31 29 23,75 214,268 5 63 174 956 21854

64 0  MC 15 19 10,25 8 9 5,75 6 4 5,00 1 0 1,00 30 32 22,00 209,419 1 64 180 963 22304

65 0 ENES   14 6 12,50 8 3 7,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 24 11 21,25 207,370 10 65 181 964 22476

66 0 İREM GÜNEVİ  MB 17 10 14,50 7 6 5,50 0 1 -0,25 24 17 19,75 202,538 14 66 184 967 22840

67 0 BUSE YAŞAR  MB 15 9 12,75 8 4 7,00 0 3 -0,75 23 16 19,00 200,224 15 67 186 969 22993

68 0 SEHER A  MB 12 22 6,50 10 6 8,50 2 2 1,50 24 30 16,50 193,535 16 68 188 973 23377

69 0 EBRAR  MB 9 14 5,50 4 7 2,25 9 3 8,25 22 24 16,00 191,685 17 69 189 974 23493

70 0 AFRA  MA 8 2 7,50 2 2 1,50 4 0 4,00 2 2 1,50 16 6 14,50 187,588 37 70 191 976 23709

71 0 ZEYNEP YILDIRIM  MB 12 18 7,50 8 5 6,75 2 10 -0,50 0 1 -0,25 22 34 13,50 184,332 18 71 193 978 23859

72 0 HÜSEYİN DÖNER  MB 9 7 7,25 2 0 2,00 11 7 9,25 171,882 19 72 196 983 24298

73 0 G B  MB 0 4 -1,00 3 2 2,50 4 5 2,75 7 11 4,25 157,424 20 73 197 984 24620

74 0 AZRA GÜLSÜN  MB 0 0 0,00

75 0   0 0 0,00

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
   M  MA  MB  MC

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
   M  MA  MB  MC

                                                2 / 2



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel
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Okul Ortalaması 23,2 9,8 20,78 10,0 4,9 8,79 13,6 2,8 12,93 4,9 4,3 3,84 51,8 21,8 46,34 277,230

KATILIMLAR

1 0  MA 34 6 32,50 14 4 13,00 35 1 34,75 17 3 16,25 100 14 96,50 430,465 1 1 1 7 386

2 0 DAĞISTANLI  MA 34 6 32,50 14 5 12,75 32 5 30,75 18 2 17,50 98 18 93,50 421,964 2 2 4 12 621

3 0 KEVSER KARTAL  MA 31 9 28,75 13 7 11,25 37 1 36,75 13 7 11,25 94 24 88,00 404,529 3 3 5 35 1270

4 1905 RABİA BOZDEMİR  MA 35 4 34,00 15 4 14,00 27 3 26,25 13 6 11,50 90 17 85,75 397,944 4 4 7 53 1626

5 0 FERİDE CEYDA BOZKURT MA 28 6 26,50 14 5 12,75 30 2 29,50 16 4 15,00 88 17 83,75 392,986 5 5 8 70 1890

6 0 SÜMEYYE  MA 30 9 27,75 15 3 14,25 31 4 30,00 13 7 11,25 89 23 83,25 390,684 6 6 12 74 2008

7 0 BEGÜM G  M 31 7 29,25 12 7 10,25 36 4 35,00 9 8 7,00 88 26 81,50 384,547 1 7 13 85 2376

8 0 REYY AN AKIN  MA 32 7 30,25 12 8 10,00 32 1 31,75 10 9 7,75 86 25 79,75 379,575 7 8 16 106 2673

9 0 HALİL ŞENGÜL  M 27 5 25,75 12 6 10,50 31 3 30,25 13 4 12,00 83 18 78,50 376,947 2 9 17 115 2846

10 0 YAVAŞ  MA 28 12 25,00 13 7 11,25 31 3 30,25 13 7 11,25 85 29 77,75 374,607 8 10 19 121 3001

11 0 ZEYNEP YILMAZ  MA 28 12 25,00 14 5 12,75 29 7 27,25 14 6 12,50 85 30 77,50 374,171 9 11 20 124 3025

12 56789 KEREMCAN CANDAN  MA 24 16 20,00 13 7 11,25 36 4 35,00 12 8 10,00 85 35 76,25 370,026 10 12 21 145 3337

13 0 MEYDE ÖMER  MA 24 14 20,50 16 4 15,00 31 3 30,25 10 8 8,00 81 29 73,75 362,300 11 13 24 176 3882

14 0 FATMAGÜL ÇEKGEL  MA 28 8 26,00 17 3 16,25 20 0 20,00 11 3 10,25 76 14 72,50 359,065 12 14 26 191 4114

15 0 ZEYNEP SOLMAZ  M 32 8 30,00 12 8 10,00 25 4 24,00 10 8 8,00 79 28 72,00 356,963 3 15 28 197 4264

16 0 MÜNTEHA ASA  MA 24 12 21,00 13 3 12,25 26 4 25,00 14 4 13,00 77 23 71,25 356,061 13 16 29 202 4345

17 0 SUDE SEVİNÇ  MA 32 4 31,00 16 4 15,00 19 4 18,00 7 3 6,25 74 15 70,25 351,493 14 17 33 222 4726

18 0 ŞENNUR  MA 30 8 28,00 13 2 12,50 22 3 21,25 10 7 8,25 75 20 70,00 351,229 15 18 34 223 4742

19 0 ENİSE AYVA  MA 27 10 24,50 10 6 8,50 28 6 26,50 8 11 5,25 73 33 64,75 335,217 16 19 43 322 6171

20 0 SILA TÜRKYILMAZ  MA 27 11 24,25 10 5 8,75 24 2 23,50 10 8 8,00 71 26 64,50 335,105 17 20 44 323 6182

21 0 SEVGİ SEİNÇ  MA 27 6 25,50 9 3 8,25 19 0 19,00 11 5 9,75 66 14 62,50 329,617 18 21 47 375 6755

22 0 YUNUS EMRE METE  MA 27 8 25,00 12 7 10,25 14 4 13,00 14 2 13,50 67 21 61,75 328,289 19 22 48 387 6888

23 1 AHSEN  MA 31 8 29,00 11 5 9,75 20 3 19,25 6 11 3,25 68 27 61,25 324,470 20 23 51 406 7265

24 0 HATİCE ERYILMAZ  MA 29 6 27,50 11 2 10,50 18 3 17,25 6 7 4,25 64 18 59,50 319,607 21 24 59 446 7795

25 0 FATMA G  MA 28 11 25,25 10 10 7,50 24 2 23,50 5 13 1,75 67 36 58,00 314,667 22 25 63 479 8353

26 0 KÜBRA KAMER  MB 23 12 20,00 18 2 17,50 16 2 15,50 4 2 3,50 61 18 56,50 310,871 1 26 70 499 8793

27 0 E UYGUN  MA 31 9 28,75 11 9 8,75 16 4 15,00 7 13 3,75 65 35 56,25 309,947 23 27 73 508 8887

28 0 REYYAN KAYAR  MA 23 3 22,25 6 1 5,75 25 0 25,00 4 5 2,75 58 9 55,75 308,339 24 28 75 518 9060
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30 361 YUNUS EMRE KUT U  MA 22 18 17,50 14 5 12,75 14 1 13,75 9 9 6,75 59 33 50,75 294,762 25 30 88 638 10769

31 0 İSMET YAŞAR   28 12 25,00 12 8 10,00 9 9 6,75 9 11 6,25 58 40 48,00 286,447 1 31 97 689 11867

32 0 FATMANUR AYVA  MB 26 14 22,50 16 4 15,00 11 3 10,25 1 2 0,50 54 23 48,25 285,996 3 32 98 694 11913

33 0 SEVGİ BOZTAŞ  MA 23 10 20,50 9 4 8,00 13 7 11,25 9 8 7,00 54 29 46,75 283,011 26 33 101 711 12286

34 0 A EMİR   28 6 26,50 12 4 11,00 12 4 11,00 1 12 -2,00 53 26 46,50 280,207 2 34 102 722 12647

35 0 EDA ÖRS  MB 27 7 25,25 10 4 9,00 11 0 11,00 48 11 45,25 276,994 4 35 105 743 13112

36 0 ÖMER ÜNLÜ  MA 21 13 17,75 8 8 6,00 20 3 19,25 3 4 2,00 52 28 45,00 276,802 27 36 106 746 13148

37 0 SEHER KAYA  MA 24 7 22,25 8 3 7,25 13 1 12,75 3 7 1,25 48 18 43,50 272,184 28 37 108 768 13802

38 0 ELİF YÜKSEK  MB 27 13 23,75 14 6 12,50 6 3 5,25 2 4 1,00 49 26 42,50 269,237 5 38 110 783 14231

39 0 RÜMEYSA ÇETİN  MB 31 4 30,00 10 6 8,50 4 1 3,75 1 3 0,25 46 14 42,50 268,918 6 39 111 786 14291

40 0 YILDIZ   28 9 25,75 10 8 8,00 7 5 5,75 4 6 2,50 49 28 42,00 268,023 3 40 114 791 14421

41 0 REYYAN   26 11 23,25 12 5 10,75 9 1 8,75 0 3 -0,75 47 20 42,00 267,373 4 41 115 794 14520

42 0 MELİS GÜNEVİ  MA 25 11 22,25 19 0 19,00 44 11 41,25 265,242 29 42 119 811 14830

43 0 SUDE K  M 26 10 23,50 9 8 7,00 12 8 10,00 47 26 40,50 263,105 4 43 121 817 15165

44 0 AA  MB 28 10 25,50 7 8 5,00 9 3 8,25 44 21 38,75 257,929 7 44 124 840 15941

45 0 NESLİ  MA 21 12 18,00 4 1 3,75 17 5 15,75 2 8 0,00 44 26 37,50 254,386 30 45 128 859 16490

46 0 CEMRE MEMİŞ   25 8 23,00 10 4 9,00 4 0 4,00 39 12 36,00 249,972 5 46 134 875 17163

47 0 DERE   25 11 22,25 11 6 9,50 5 6 3,50 1 4 0,00 42 27 35,25 247,796 6 47 138 883 17517
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56 0 HİLAL YAVUZ  MB 22 10 19,50 10 5 8,75 1 2 0,50 33 17 28,75 228,930 11 56 159 935 20195
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63 0 MUHAMMED ALİ ÖZKAN M 20 20 15,00 11 9 8,75 31 29 23,75 214,268 5 63 174 956 21854
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67 0 BUSE YAŞAR  MB 15 9 12,75 8 4 7,00 0 3 -0,75 23 16 19,00 200,224 15 67 186 969 22993

68 0 SEHER A  MB 12 22 6,50 10 6 8,50 2 2 1,50 24 30 16,50 193,535 16 68 188 973 23377

69 0 EBRAR  MB 9 14 5,50 4 7 2,25 9 3 8,25 22 24 16,00 191,685 17 69 189 974 23493

70 0 AFRA  MA 8 2 7,50 2 2 1,50 4 0 4,00 2 2 1,50 16 6 14,50 187,588 37 70 191 976 23709

71 0 ZEYNEP YILDIRIM  MB 12 18 7,50 8 5 6,75 2 10 -0,50 0 1 -0,25 22 34 13,50 184,332 18 71 193 978 23859

72 0 HÜSEYİN DÖNER  MB 9 7 7,25 2 0 2,00 11 7 9,25 171,882 19 72 196 983 24298

73 0 G B  MB 0 4 -1,00 3 2 2,50 4 5 2,75 7 11 4,25 157,424 20 73 197 984 24620

74 0 AZRA GÜLSÜN  MB 0 0 0,00

75 0   0 0 0,00
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ACİL DK TYT 75 199 988 25077

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 10,2 21,38 10,9 5,3 9,56 13,6 3,5 12,74 6,0 4,6 4,80 54,4 23,7 48,48 286,120

Okul Ortalaması 23,2 9,8 20,78 10,0 4,9 8,79 13,6 2,8 12,93 4,9 4,3 3,84 51,8 21,8 46,34 277,230

KATILIMLAR

1 0  MA 34 6 32,50 14 4 13,00 35 1 34,75 17 3 16,25 100 14 96,50 430,465 1 1 1 7 386

2 0 DAĞISTANLI  MA 34 6 32,50 14 5 12,75 32 5 30,75 18 2 17,50 98 18 93,50 421,964 2 2 4 12 621

3 0 KEVSER KARTAL  MA 31 9 28,75 13 7 11,25 37 1 36,75 13 7 11,25 94 24 88,00 404,529 3 3 5 35 1270

4 1905 RABİA BOZDEMİR  MA 35 4 34,00 15 4 14,00 27 3 26,25 13 6 11,50 90 17 85,75 397,944 4 4 7 53 1626

5 0 FERİDE CEYDA BOZKURT MA 28 6 26,50 14 5 12,75 30 2 29,50 16 4 15,00 88 17 83,75 392,986 5 5 8 70 1890

6 0 SÜMEYYE  MA 30 9 27,75 15 3 14,25 31 4 30,00 13 7 11,25 89 23 83,25 390,684 6 6 12 74 2008

7 0 BEGÜM G  M 31 7 29,25 12 7 10,25 36 4 35,00 9 8 7,00 88 26 81,50 384,547 1 7 13 85 2376

8 0 REYY AN AKIN  MA 32 7 30,25 12 8 10,00 32 1 31,75 10 9 7,75 86 25 79,75 379,575 7 8 16 106 2673

9 0 HALİL ŞENGÜL  M 27 5 25,75 12 6 10,50 31 3 30,25 13 4 12,00 83 18 78,50 376,947 2 9 17 115 2846

10 0 YAVAŞ  MA 28 12 25,00 13 7 11,25 31 3 30,25 13 7 11,25 85 29 77,75 374,607 8 10 19 121 3001

11 0 ZEYNEP YILMAZ  MA 28 12 25,00 14 5 12,75 29 7 27,25 14 6 12,50 85 30 77,50 374,171 9 11 20 124 3025

12 56789 KEREMCAN CANDAN  MA 24 16 20,00 13 7 11,25 36 4 35,00 12 8 10,00 85 35 76,25 370,026 10 12 21 145 3337

13 0 MEYDE ÖMER  MA 24 14 20,50 16 4 15,00 31 3 30,25 10 8 8,00 81 29 73,75 362,300 11 13 24 176 3882

14 0 FATMAGÜL ÇEKGEL  MA 28 8 26,00 17 3 16,25 20 0 20,00 11 3 10,25 76 14 72,50 359,065 12 14 26 191 4114

15 0 ZEYNEP SOLMAZ  M 32 8 30,00 12 8 10,00 25 4 24,00 10 8 8,00 79 28 72,00 356,963 3 15 28 197 4264

16 0 MÜNTEHA ASA  MA 24 12 21,00 13 3 12,25 26 4 25,00 14 4 13,00 77 23 71,25 356,061 13 16 29 202 4345

17 0 SUDE SEVİNÇ  MA 32 4 31,00 16 4 15,00 19 4 18,00 7 3 6,25 74 15 70,25 351,493 14 17 33 222 4726

18 0 ŞENNUR  MA 30 8 28,00 13 2 12,50 22 3 21,25 10 7 8,25 75 20 70,00 351,229 15 18 34 223 4742

19 0 ENİSE AYVA  MA 27 10 24,50 10 6 8,50 28 6 26,50 8 11 5,25 73 33 64,75 335,217 16 19 43 322 6171

20 0 SILA TÜRKYILMAZ  MA 27 11 24,25 10 5 8,75 24 2 23,50 10 8 8,00 71 26 64,50 335,105 17 20 44 323 6182

21 0 SEVGİ SEİNÇ  MA 27 6 25,50 9 3 8,25 19 0 19,00 11 5 9,75 66 14 62,50 329,617 18 21 47 375 6755

22 0 YUNUS EMRE METE  MA 27 8 25,00 12 7 10,25 14 4 13,00 14 2 13,50 67 21 61,75 328,289 19 22 48 387 6888

23 1 AHSEN  MA 31 8 29,00 11 5 9,75 20 3 19,25 6 11 3,25 68 27 61,25 324,470 20 23 51 406 7265

24 0 HATİCE ERYILMAZ  MA 29 6 27,50 11 2 10,50 18 3 17,25 6 7 4,25 64 18 59,50 319,607 21 24 59 446 7795

25 0 FATMA G  MA 28 11 25,25 10 10 7,50 24 2 23,50 5 13 1,75 67 36 58,00 314,667 22 25 63 479 8353

26 0 KÜBRA KAMER  MB 23 12 20,00 18 2 17,50 16 2 15,50 4 2 3,50 61 18 56,50 310,871 1 26 70 499 8793

27 0 E UYGUN  MA 31 9 28,75 11 9 8,75 16 4 15,00 7 13 3,75 65 35 56,25 309,947 23 27 73 508 8887

28 0 REYYAN KAYAR  MA 23 3 22,25 6 1 5,75 25 0 25,00 4 5 2,75 58 9 55,75 308,339 24 28 75 518 9060

29 0 HAYRA ERDAL  MB 25 14 21,50 14 5 12,75 20 5 18,75 1 3 0,25 60 27 53,25 300,560 2 29 84 582 10021

30 361 YUNUS EMRE KUT U  MA 22 18 17,50 14 5 12,75 14 1 13,75 9 9 6,75 59 33 50,75 294,762 25 30 88 638 10769

31 0 İSMET YAŞAR   28 12 25,00 12 8 10,00 9 9 6,75 9 11 6,25 58 40 48,00 286,447 1 31 97 689 11867

32 0 FATMANUR AYVA  MB 26 14 22,50 16 4 15,00 11 3 10,25 1 2 0,50 54 23 48,25 285,996 3 32 98 694 11913

33 0 SEVGİ BOZTAŞ  MA 23 10 20,50 9 4 8,00 13 7 11,25 9 8 7,00 54 29 46,75 283,011 26 33 101 711 12286

34 0 A EMİR   28 6 26,50 12 4 11,00 12 4 11,00 1 12 -2,00 53 26 46,50 280,207 2 34 102 722 12647

35 0 EDA ÖRS  MB 27 7 25,25 10 4 9,00 11 0 11,00 48 11 45,25 276,994 4 35 105 743 13112

36 0 ÖMER ÜNLÜ  MA 21 13 17,75 8 8 6,00 20 3 19,25 3 4 2,00 52 28 45,00 276,802 27 36 106 746 13148

37 0 SEHER KAYA  MA 24 7 22,25 8 3 7,25 13 1 12,75 3 7 1,25 48 18 43,50 272,184 28 37 108 768 13802

38 0 ELİF YÜKSEK  MB 27 13 23,75 14 6 12,50 6 3 5,25 2 4 1,00 49 26 42,50 269,237 5 38 110 783 14231

39 0 RÜMEYSA ÇETİN  MB 31 4 30,00 10 6 8,50 4 1 3,75 1 3 0,25 46 14 42,50 268,918 6 39 111 786 14291

40 0 YILDIZ   28 9 25,75 10 8 8,00 7 5 5,75 4 6 2,50 49 28 42,00 268,023 3 40 114 791 14421

41 0 REYYAN   26 11 23,25 12 5 10,75 9 1 8,75 0 3 -0,75 47 20 42,00 267,373 4 41 115 794 14520

42 0 MELİS GÜNEVİ  MA 25 11 22,25 19 0 19,00 44 11 41,25 265,242 29 42 119 811 14830

43 0 SUDE K  M 26 10 23,50 9 8 7,00 12 8 10,00 47 26 40,50 263,105 4 43 121 817 15165

44 0 AA  MB 28 10 25,50 7 8 5,00 9 3 8,25 44 21 38,75 257,929 7 44 124 840 15941

45 0 NESLİ  MA 21 12 18,00 4 1 3,75 17 5 15,75 2 8 0,00 44 26 37,50 254,386 30 45 128 859 16490

46 0 CEMRE MEMİŞ   25 8 23,00 10 4 9,00 4 0 4,00 39 12 36,00 249,972 5 46 134 875 17163

47 0 DERE   25 11 22,25 11 6 9,50 5 6 3,50 1 4 0,00 42 27 35,25 247,796 6 47 138 883 17517

48 0 SILA SEVİMLİ  MB 23 12 20,00 8 7 6,25 7 5 5,75 1 0 1,00 39 24 33,00 241,438 8 48 140 894 18474
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ACİL DK TYT 75 199 988 25077

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 10,2 21,38 10,9 5,3 9,56 13,6 3,5 12,74 6,0 4,6 4,80 54,4 23,7 48,48 286,120

Okul Ortalaması 23,2 9,8 20,78 10,0 4,9 8,79 13,6 2,8 12,93 4,9 4,3 3,84 51,8 21,8 46,34 277,230

KATILIMLAR

49 0 GÜNEŞ  MB 23 13 19,75 10 4 9,00 5 5 3,75 0 3 -0,75 38 25 31,75 237,427 9 49 145 908 19027

50 0 ARAN  MA 22 18 17,50 13 6 11,50 2 5 0,75 4 9 1,75 41 38 31,50 237,319 31 50 146 909 19051

51 0 HATİCE T   28 6 26,50 5 2 4,50 33 8 31,00 235,234 7 51 148 913 19328

52 0 BUSE AŞCI  MA 21 12 18,00 10 5 8,75 5 5 3,75 3 12 0,00 39 34 30,50 233,964 32 52 150 919 19494

53 0 DİLRUBA GÜLSÜN  MA 25 7 23,25 6 5 4,75 2 0 2,00 33 12 30,00 232,367 33 53 152 924 19731

54 0 NAZİFE NUR Y   17 16 13,00 10 7 8,25 4 1 3,75 7 10 4,50 38 34 29,50 232,120 8 54 153 927 19762

55 0 SENA GÜLSEREN  MB 22 10 19,50 11 3 10,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 34 17 29,75 231,873 10 55 155 929 19788

56 0 HİLAL YAVUZ  MB 22 10 19,50 10 5 8,75 1 2 0,50 33 17 28,75 228,930 11 56 159 935 20195

57 0 BÜŞRA BAŞALAN  MA 22 14 18,50 9 8 7,00 6 4 5,00 0 9 -2,25 37 35 28,25 226,853 34 57 160 936 20457

58 0 FEYZA GÜNGÖR   18 11 15,25 12 6 10,50 2 1 1,75 1 4 0,00 33 22 27,50 225,254 9 58 163 939 20655

59 0 FATIMA ORDU  MA 24 10 21,50 7 2 6,50 0 2 -0,50 31 14 27,50 225,103 35 59 164 940 20680

60 0 ECENAZ  MB 18 16 14,00 10 8 8,00 6 5 4,75 34 29 26,75 223,053 12 60 167 945 20934

61 0 ELİF TEPE  MB 17 10 14,50 7 4 6,00 6 0 6,00 30 14 26,50 222,291 13 61 168 946 21027

62 0 DOĞAN ALP TARI  MA 19 5 17,75 8 3 7,25 27 8 25,00 217,861 36 62 172 952 21496

63 0 MUHAMMED ALİ ÖZKAN M 20 20 15,00 11 9 8,75 31 29 23,75 214,268 5 63 174 956 21854

64 0  MC 15 19 10,25 8 9 5,75 6 4 5,00 1 0 1,00 30 32 22,00 209,419 1 64 180 963 22304

65 0 ENES   14 6 12,50 8 3 7,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 24 11 21,25 207,370 10 65 181 964 22476

66 0 İREM GÜNEVİ  MB 17 10 14,50 7 6 5,50 0 1 -0,25 24 17 19,75 202,538 14 66 184 967 22840

67 0 BUSE YAŞAR  MB 15 9 12,75 8 4 7,00 0 3 -0,75 23 16 19,00 200,224 15 67 186 969 22993

68 0 SEHER A  MB 12 22 6,50 10 6 8,50 2 2 1,50 24 30 16,50 193,535 16 68 188 973 23377

69 0 EBRAR  MB 9 14 5,50 4 7 2,25 9 3 8,25 22 24 16,00 191,685 17 69 189 974 23493

70 0 AFRA  MA 8 2 7,50 2 2 1,50 4 0 4,00 2 2 1,50 16 6 14,50 187,588 37 70 191 976 23709

71 0 ZEYNEP YILDIRIM  MB 12 18 7,50 8 5 6,75 2 10 -0,50 0 1 -0,25 22 34 13,50 184,332 18 71 193 978 23859

72 0 HÜSEYİN DÖNER  MB 9 7 7,25 2 0 2,00 11 7 9,25 171,882 19 72 196 983 24298

73 0 G B  MB 0 4 -1,00 3 2 2,50 4 5 2,75 7 11 4,25 157,424 20 73 197 984 24620

74 0 AZRA GÜLSÜN  MB 0 0 0,00

75 0   0 0 0,00
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SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 32,64 46,33 48,48

Soru No

DERSLERE GÖRE ANALİZ



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
A EMİR 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 19,36 20,78 21,38

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,14 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,11 1,70 2,27

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,25 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 8,07 8,79 9,56

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 3,86 10,59 10,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,23 2,33 2,20

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 4,09 12,93 12,74

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,84 1,72 2,20

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 -0,18 0,75 0,98

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,45 1,36 1,61

TYT Fen 20 1 12 -2,00 -10 1,11 3,84 4,80

Toplam: 120 53 26 46,50 39 32,64 46,33 48,48

TYT Türkçe ECCDCEDBB      CdBCADEAdCCBaeEBECBBDEbEe

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal aCDE cBdCaAD   CABAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik D CCA dEEACDcE b C  d  D                

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen bbdddaD b cec a   e 

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 2 3 15
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE MEMİŞ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 19,36 20,78 21,38

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,14 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,11 1,70 2,27

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,25 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,57 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 8,07 8,79 9,56

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 3,86 10,59 10,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,23 2,33 2,20

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 4,09 12,93 12,74

Toplam: 120 39 12 36,00 30 32,64 46,33 48,48

TYT Türkçe aCC CEc Bd    BCdB ADEcdCCBEBEBECdBDdEEB

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal Ed E D d BADaB Cb AE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik        E  C E    C                      

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 1 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 1 0 8
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERE 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 19,36 20,78 21,38

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,14 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,11 1,70 2,27

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,25 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,57 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 8,07 8,79 9,56

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 3,86 10,59 10,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,23 2,33 2,20

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 4,09 12,93 12,74

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,84 1,72 2,20

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,18 0,75 0,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,45 1,36 1,61

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 1,11 3,84 4,80

Toplam: 120 42 27 35,25 29 32,64 46,33 48,48

TYT Türkçe CDaCDCE    CcBeCADEBbBcEAdCCdEBdBEbBEBdc

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EcadD eD dBCADa CEAB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CC ceCae E    eb   D                    

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen    Abaaa            

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 2 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 1 0 8
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 6 12,50 31 19,36 20,78 21,38

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,14 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,11 1,70 2,27

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,25 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,57 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 8,07 8,79 9,56

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 3,86 10,59 10,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,23 2,33 2,20

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 4,09 12,93 12,74

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,84 1,72 2,20

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,18 0,75 0,98

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,45 1,36 1,61

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,11 3,84 4,80

Toplam: 120 24 11 21,25 18 32,64 46,33 48,48

TYT Türkçe  CCDC   B       d  eDE aCdB BEBEb  cE   

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal a  E DBdb A    CABA      

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik         b                               

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen   C    e      D     

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 1 0 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Üç Nokta 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 0 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA GÜNGÖR 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 11 15,25 38 19,36 20,78 21,38

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,14 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,11 1,70 2,27

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,25 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,07 8,79 9,56

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 3,86 10,59 10,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,23 2,33 2,20

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 4,09 12,93 12,74

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,84 1,72 2,20

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,18 0,75 0,98

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,45 1,36 1,61

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 1,11 3,84 4,80

Toplam: 120 33 22 27,50 23 32,64 46,33 48,48

TYT Türkçe aCCcCE BB e    dEcC DEcdCCBbBEBbdB D   e

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal ad EecBaCBA aBCCABAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik   b                 C  D                

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen   Cd d        a   c 

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 2 0 15
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE T 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 19,36 20,78 21,38

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,14 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,11 1,70 2,27

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,25 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,57 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 8,07 8,79 9,56

Toplam: 120 33 8 31,00 26 32,64 46,33 48,48

TYT Türkçe cCCDCEeBB DCC  CdBCeDEABadB BEBECBBDEE  

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal      D d B     Cb AE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 0 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMET YAŞAR 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 19,36 20,78 21,38

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,14 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,11 1,70 2,27

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,25 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 8,07 8,79 9,56

Matematik-1 30 6 8 4,00 13 3,86 10,59 10,54

Geometri 10 3 1 2,75 28 0,23 2,33 2,20

TYT Matematik 40 9 9 6,75 17 4,09 12,93 12,74

Fizik 7 5 2 4,50 64 0,84 1,72 2,20

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 -0,18 0,75 0,98

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,45 1,36 1,61

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 1,11 3,84 4,80

Toplam: 120 58 40 48,00 40 32,64 46,33 48,48

TYT Türkçe ECCDCEceBdDCCaBCEBCdDEedCCBdBEBECBBDbabd

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal aCcEDDBaaeAbaBCCdBAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik DcC   bccd    A a e C  Dd E   Ce  D    D

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen bACEEcDabebbbaDBCaBb

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 2 2 15
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZİFE NUR Y 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 16 13,00 33 19,36 20,78 21,38

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,14 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,11 1,70 2,27

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,25 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,57 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 8,07 8,79 9,56

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 3,86 10,59 10,54

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,23 2,33 2,20

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 4,09 12,93 12,74

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,84 1,72 2,20

Kimya 7 2 3 1,25 18 -0,18 0,75 0,98

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,45 1,36 1,61

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 1,11 3,84 4,80

Toplam: 120 38 34 29,50 25 32,64 46,33 48,48

TYT Türkçe aCCDCEbcBa C  dbdc eDaed aB BEBEC BDEbdc

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal Ed E eBdeeADeBbCA AE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik  B C  E          C                e     

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EAbdEabeD E dca CbaC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 0 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 19,36 20,78 21,38

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,14 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,11 1,70 2,27

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,25 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,57 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 8,07 8,79 9,56

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 3,86 10,59 10,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,23 2,33 2,20

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 4,09 12,93 12,74

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,84 1,72 2,20

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,18 0,75 0,98

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,45 1,36 1,61

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 1,11 3,84 4,80

Toplam: 120 47 20 42,00 35 32,64 46,33 48,48

TYT Türkçe ECCD E cBdDCa BCEBbeDEcdCCBcBEBECdBcEEEc

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal adaE D beBADDBCCA AE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik    C  E EACDE d  C     D                

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen   a c            a  

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 2 0 15
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YILDIZ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 19,36 20,78 21,38

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,14 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,11 1,70 2,27

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,25 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,57 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 8,07 8,79 9,56

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 3,86 10,59 10,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,23 2,33 2,20

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 4,09 12,93 12,74

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,84 1,72 2,20

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,18 0,75 0,98

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,45 1,36 1,61

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 1,11 3,84 4,80

Toplam: 120 49 28 42,00 35 32,64 46,33 48,48

TYT Türkçe CDECcCE b  CcdDCdDbBdBDEABbCaEBEBECBEBEE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EcadD aDedcCADcACEA      

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik  C  b Eb Ebc  CeE  D A                  

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen dDEbddB        a B b

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 3 0 23
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM G 0  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 24,70 20,78 21,38

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,65 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,30 1,70 2,27

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,60 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,75 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,30 8,79 9,56

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 15,25 10,59 10,54

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,60 2,33 2,20

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 19,85 12,93 12,74

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,75 1,72 2,20

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,60 0,75 0,98

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,05 1,36 1,61

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 5,40 3,84 4,80

Toplam: 120 88 26 81,50 68 59,25 46,33 48,48

TYT Türkçe CcaCDCEdC  CcBDCdDEBCBDEAdCCBEBEBECBbBEE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EcaCaBaaBdB ADcACEAB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CCeceCEAEEEADDCDcEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EDEAeadDEcb D baaB D

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 12 1 92
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL ŞENGÜL 0  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 5 25,75 64 24,70 20,78 21,38

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,65 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,30 1,70 2,27

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,60 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,75 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,30 8,79 9,56

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 15,25 10,59 10,54

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,60 2,33 2,20

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 19,85 12,93 12,74

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,75 1,72 2,20

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,60 0,75 0,98

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,05 1,36 1,61

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 5,40 3,84 4,80

Toplam: 120 83 18 78,50 65 59,25 46,33 48,48

TYT Türkçe CDECDCE    dBB  ADdBdBDccBCCB BEBECBE EE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E aCacaD dBCADaACEAB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CC BAdE  EEADD DEE DAACE EEBCEBeCCAeCDDE

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EDEACaBDdaAEDd D B D

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 0 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 12 0 92
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ALİ ÖZKAN 0  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 20 15,00 38 24,70 20,78 21,38

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,65 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,30 1,70 2,27

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,60 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,75 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 9,30 8,79 9,56

Toplam: 120 31 29 23,75 20 59,25 46,33 48,48

TYT Türkçe aCCDeEeaaBeeaceCdeCcDEcaaCBdBEBECdBDEcEe

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal adeEeDBbeBADbceCABAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
İsim-Fiiller 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE K 0  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 24,70 20,78 21,38

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,65 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,30 1,70 2,27

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,60 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,75 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 9,30 8,79 9,56

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 15,25 10,59 10,54

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,60 2,33 2,20

TYT Matematik 40 12 8 10,00 25 19,85 12,93 12,74

Toplam: 120 47 26 40,50 34 59,25 46,33 48,48

TYT Türkçe ECCDCEDcB DC   dEcbeDEAdCCBEBEBECBBDdabc

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal ad E DadeBAc BeCAcAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik eBeCd EE eC Eb   CdAC  D d  B  a     D  

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 2 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 5 3 38
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SOLMAZ 0  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 24,70 20,78 21,38

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,65 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,30 1,70 2,27

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,60 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,75 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 9,30 8,79 9,56

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 15,25 10,59 10,54

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,60 2,33 2,20

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 19,85 12,93 12,74

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,75 1,72 2,20

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,60 0,75 0,98

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,05 1,36 1,61

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 5,40 3,84 4,80

Toplam: 120 79 28 72,00 60 59,25 46,33 48,48

TYT Türkçe ECCDCEDcBBDCdDBCEBdeDEAdCdBEBEBECBBDEaEd

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal adaEcDBdaeADaBCCABAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik  BCCAEE EeCDEEbDDCAAC  Da E B eC  DB DE 

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EAb EBD cAEdEbaBaDeb

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
İsim-Fiiller 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 8 1 62
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 23,86 20,78 21,38

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,04 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,05 1,70 2,27

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,61 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,95 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,66 8,79 9,56

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 15,51 10,59 10,54

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,82 2,33 2,20

TYT Matematik 40 35 1 34,75 87 19,34 12,93 12,74

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,83 1,72 2,20

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,38 0,75 0,98

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,28 1,36 1,61

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 6,49 3,84 4,80

Toplam: 120 100 14 96,50 80 59,35 46,33 48,48

TYT Türkçe ECCDCEDcdBDCCDBbdBCeDEAdCCBEBEBECBBDEEEB

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal aC d DBECBADaBCCAcAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik cB CA EEEACDEEADDCAACE DEEE BCCCABDBCDED

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EACEEBDcDAEbEDDBCDaC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 12 0 92
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AFRA 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 2 7,50 19 23,86 20,78 21,38

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,04 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,05 1,70 2,27

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,61 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,95 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 2 1,50 8 9,66 8,79 9,56

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 15,51 10,59 10,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,82 2,33 2,20

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 19,34 12,93 12,74

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,83 1,72 2,20

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,38 0,75 0,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,28 1,36 1,61

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 6,49 3,84 4,80

Toplam: 120 16 6 14,50 12 59,35 46,33 48,48

TYT Türkçe CDECD E   a a  C D                      

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal   a    DeE               

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik C    CE            D                    

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen E  A d  c           

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 6 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 1 0 8
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN 1  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 23,86 20,78 21,38

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,04 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,05 1,70 2,27

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,61 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,95 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,66 8,79 9,56

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 15,51 10,59 10,54

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,82 2,33 2,20

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 19,34 12,93 12,74

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,83 1,72 2,20

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 1,38 0,75 0,98

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,28 1,36 1,61

TYT Fen 20 6 11 3,25 16 6,49 3,84 4,80

Toplam: 120 68 27 61,25 51 59,35 46,33 48,48

TYT Türkçe ECCDCEDcBdDb DBCdBCeDEeBCCBEaEBECBBDEdEB

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal adcE D b  ADbBCCABAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik  B CA EEE CDE AD CAA   D b  B CeAaD    D

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen E CcEaDaccEdbba  baC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 6 1 46
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAN 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 23,86 20,78 21,38

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,04 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,05 1,70 2,27

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,61 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,95 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,66 8,79 9,56

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 15,51 10,59 10,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,82 2,33 2,20

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 19,34 12,93 12,74

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,83 1,72 2,20

Kimya 7 0 6 -1,50 -21 1,38 0,75 0,98

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,28 1,36 1,61

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 6,49 3,84 4,80

Toplam: 120 41 38 31,50 26 59,35 46,33 48,48

TYT Türkçe aCCDCEccBecdCbBbdBCdDEcaCCBcBEBEbBcDbEce

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal adaE DcECBADaBCCbBAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik  cC dd c    E       e                   

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen   a E  aec dcaDBdD e

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 1 1 8
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE AŞCI 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 23,86 20,78 21,38

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,04 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,05 1,70 2,27

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,61 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,95 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,66 8,79 9,56

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 15,51 10,59 10,54

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,82 2,33 2,20

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 19,34 12,93 12,74

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,83 1,72 2,20

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 1,38 0,75 0,98

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,28 1,36 1,61

TYT Fen 20 3 12 0,00 0 6,49 3,84 4,80

Toplam: 120 39 34 30,50 25 59,35 46,33 48,48

TYT Türkçe aCCDCED B eC  BadcCeDEcdCCBbBEdECd  EE c

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal ad E   EacAD cCCABAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik    Cd E bd       b A   D      Ce        

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen cAeadd cc cda aBa B 

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 2 25
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 2 0 15
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA BAŞALAN 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 23,86 20,78 21,38

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,04 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,05 1,70 2,27

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,61 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,95 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 9,66 8,79 9,56

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 15,51 10,59 10,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,82 2,33 2,20

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 19,34 12,93 12,74

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 2,83 1,72 2,20

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,38 0,75 0,98

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 2,28 1,36 1,61

TYT Fen 20 0 9 -2,25 -11 6,49 3,84 4,80

Toplam: 120 37 35 28,25 24 59,35 46,33 48,48

TYT Türkçe ECCDCEDca cC   CdBdeDEcdCCBbBaBEeBBDdEde

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal ad EcD Ee ADcebCdBAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik  BCCedEEaeC                             

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen  be ca      c a a ad

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAĞISTANLI 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 23,86 20,78 21,38

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,04 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,05 1,70 2,27

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,61 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,95 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,66 8,79 9,56

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 15,51 10,59 10,54

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,82 2,33 2,20

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77 19,34 12,93 12,74

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,83 1,72 2,20

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,38 0,75 0,98

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,28 1,36 1,61

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 6,49 3,84 4,80

Toplam: 120 98 18 93,50 78 59,35 46,33 48,48

TYT Türkçe CDECDCEaCDBCdBDCdDdBCBDEABCCBcBEBECBcBEE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EDadcBCDBbBCAD ACEAe     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CCDBACEAEcE DDCDEEbDAAC eEcB EBBCdADCDDE

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EDEACEBDEBccDCCDBBCD

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 2 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 9 2 69
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLRUBA GÜLSÜN 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 23,86 20,78 21,38

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,04 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,05 1,70 2,27

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,61 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,95 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 9,66 8,79 9,56

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 15,51 10,59 10,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,82 2,33 2,20

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 19,34 12,93 12,74

Toplam: 120 33 12 30,00 25 59,35 46,33 48,48

TYT Türkçe CbaCDCE CD CcdbC DdBCBDEAa  B BEBECBE E 

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E   a  D *cbA  ACEb      

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CC                                      

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 0 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞAN ALP TARI 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 5 17,75 44 23,86 20,78 21,38

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,04 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,05 1,70 2,27

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,61 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,95 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 9,66 8,79 9,56

Toplam: 120 27 8 25,00 21 59,35 46,33 48,48

TYT Türkçe  CCDCED        d  d  E dCCBEBEBECdBD  dB

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal adbE DBE       CA AE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
E UYGUN 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 23,86 20,78 21,38

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,04 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,05 1,70 2,27

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,61 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,95 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 9,66 8,79 9,56

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 15,51 10,59 10,54

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,82 2,33 2,20

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 19,34 12,93 12,74

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,83 1,72 2,20

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,38 0,75 0,98

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,28 1,36 1,61

TYT Fen 20 7 13 3,75 19 6,49 3,84 4,80

Toplam: 120 65 35 56,25 47 59,35 46,33 48,48

TYT Türkçe CDECDCEdCcBCaBebADEBCBDEAdCCBEBEBECBbacE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EcadDBaeedBCADaACEbB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CCDBACddEE  DDCDEc D Aa       B         

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EDEbedaecabEDdeaeBaD

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 4 2 31
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENİSE AYVA 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 23,86 20,78 21,38

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,04 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,05 1,70 2,27

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,61 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,95 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,66 8,79 9,56

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 15,51 10,59 10,54

Geometri 10 6 3 5,25 53 3,82 2,33 2,20

TYT Matematik 40 28 6 26,50 66 19,34 12,93 12,74

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,83 1,72 2,20

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 1,38 0,75 0,98

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,28 1,36 1,61

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 6,49 3,84 4,80

Toplam: 120 73 33 64,75 54 59,35 46,33 48,48

TYT Türkçe CDECDCEdCDBCc DCdDdBdBDEcdbdBEBEBECB  Ed

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal Eca a CcBdBCA cACEA      

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CCc ACEAEEaADb DEE DAACE  EBCEdBCCADdDe 

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EDEACbdDca bbdeaaBaD

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 11 0 85
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATIMA ORDU 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 23,86 20,78 21,38

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,04 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,05 1,70 2,27

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,61 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,95 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 9,66 8,79 9,56

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 15,51 10,59 10,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,82 2,33 2,20

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 19,34 12,93 12,74

Toplam: 120 31 14 27,50 23 59,35 46,33 48,48

TYT Türkçe ECCDCED B D    CdcCcDEAaadBbaEBECBBDEEce

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal    E D E  A    dABAb     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik                  a     c                

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA G 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 23,86 20,78 21,38

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,04 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,05 1,70 2,27

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,61 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,95 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 9,66 8,79 9,56

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 15,51 10,59 10,54

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,82 2,33 2,20

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 19,34 12,93 12,74

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,83 1,72 2,20

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 1,38 0,75 0,98

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,28 1,36 1,61

TYT Fen 20 5 13 1,75 9 6,49 3,84 4,80

Toplam: 120 67 36 58,00 48 59,35 46,33 48,48

TYT Türkçe CcECbCEBCD CadeCdDEBCBDEcBCCBEBEBECdccaE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EcaaDeaDeaBbADcACEbB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CC BACEA EEADDCDEE DcAC c    EB  C    DE

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen dDEAebccEcd bd aaBde

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 6 2 46
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMAGÜL ÇEKGEL 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 23,86 20,78 21,38

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,04 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,05 1,70 2,27

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,61 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,95 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,66 8,79 9,56

Matematik-1 30 18 0 18,00 60 15,51 10,59 10,54

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,82 2,33 2,20

TYT Matematik 40 20 0 20,00 50 19,34 12,93 12,74

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,83 1,72 2,20

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,38 0,75 0,98

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,28 1,36 1,61

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 6,49 3,84 4,80

Toplam: 120 76 14 72,50 60 59,35 46,33 48,48

TYT Türkçe CDECeCE C  CcBDCeDdBCBDEAdCdB BEBbCBEBEd

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EDaCDBCDBEBCADcACEbB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CC  ACEA EEADDCDE  D AC    B          DE

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen E EACEB Ea cD  aBB D

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 0 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 6 0 46
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERİDE CEYDA BOZKURT 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 23,86 20,78 21,38

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,04 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,05 1,70 2,27

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,61 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,95 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,66 8,79 9,56

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 15,51 10,59 10,54

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,82 2,33 2,20

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 19,34 12,93 12,74

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,83 1,72 2,20

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,38 0,75 0,98

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,28 1,36 1,61

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 6,49 3,84 4,80

Toplam: 120 88 17 83,75 70 59,35 46,33 48,48

TYT Türkçe CD CD E CD CcBDbcD BCBDEAdCCBaBEBECBE Eb

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EcEd BdDBdBCADaACEAB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik C  cACEAEEEADbCD E DAA  A EBCEBB CADCDDE

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EeEACEBeEaAEDCCDBBaD

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 9 0 69
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ERYILMAZ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 23,86 20,78 21,38

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,04 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,05 1,70 2,27

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,61 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,95 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 9,66 8,79 9,56

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 15,51 10,59 10,54

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,82 2,33 2,20

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 19,34 12,93 12,74

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,83 1,72 2,20

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,38 0,75 0,98

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,28 1,36 1,61

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 6,49 3,84 4,80

Toplam: 120 64 18 59,50 50 59,35 46,33 48,48

TYT Türkçe CDECDCE    CcBDCADdBdBDEcdCCBbBEBECBE EE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E Ea   D E CADcACEA      

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik C   ACdAEEEA DCDd  DA C cE B  B  C      

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen ED Ae aDc    eCae bD

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 5 2 38
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREMCAN CANDAN 56789  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 23,86 20,78 21,38

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,04 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,05 1,70 2,27

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,61 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,95 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,66 8,79 9,56

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 15,51 10,59 10,54

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,82 2,33 2,20

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 19,34 12,93 12,74

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,83 1,72 2,20

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,38 0,75 0,98

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,28 1,36 1,61

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 6,49 3,84 4,80

Toplam: 120 85 35 76,25 64 59,35 46,33 48,48

TYT Türkçe dDaCDCEcCDBdcBaCADdBCBaEcdCdBdaEBEeBEcbE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EcadaBCDBdcCADaACEAB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CCDBACEAEEbADDCbEEdDAACEAEEBCEBBCCADeDDE

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EDEACbBeEcAEcdbaBBbD

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 13 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER KARTAL 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 23,86 20,78 21,38

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,04 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,05 1,70 2,27

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,61 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,95 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,66 8,79 9,56

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 15,51 10,59 10,54

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,82 2,33 2,20

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 19,34 12,93 12,74

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,83 1,72 2,20

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,38 0,75 0,98

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,28 1,36 1,61

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 6,49 3,84 4,80

Toplam: 120 94 24 88,00 73 59,35 46,33 48,48

TYT Türkçe ECCbCEccBBDCCDBddBCdDEcdCCBbBEBECBBDEEEB

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal aCaEaDBaaeADeBCCABAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik DBCCAEEEEACDEEADDCAACbADE E BCCCABDBCDED

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EACEEaeaDAEbbDDBaDaC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 10 1 77
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS GÜNEVİ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 23,86 20,78 21,38

Matematik-1 30 19 0 19,00 63 15,51 10,59 10,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,82 2,33 2,20

TYT Matematik 40 19 0 19,00 48 19,34 12,93 12,74

Toplam: 120 44 11 41,25 34 59,35 46,33 48,48

TYT Türkçe CDdCcCE    CcBDCdDdBeBDEAaCCBbdEBEaBcBEE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Matematik CC BACEAEEEAD CDE  D AC    B            

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 6 0 46
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEYDE ÖMER 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 23,86 20,78 21,38

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,04 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,05 1,70 2,27

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,61 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,95 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 9,66 8,79 9,56

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 15,51 10,59 10,54

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,82 2,33 2,20

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 19,34 12,93 12,74

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,83 1,72 2,20

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,38 0,75 0,98

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,28 1,36 1,61

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 6,49 3,84 4,80

Toplam: 120 81 29 73,75 61 59,35 46,33 48,48

TYT Türkçe CDaCDCE CD CcBeCeDdBdBDEecbCdEBEBECBbdba

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EDaCDBaDBEcCADcACEAB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CCcBACEA EEADDCDEEADAAC   EB EaBCeADCDD 

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EDEAedaDEa Ebd DeBCe

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 9 0 69
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜNTEHA ASA 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 23,86 20,78 21,38

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,04 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,05 1,70 2,27

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,61 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,95 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,66 8,79 9,56

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 15,51 10,59 10,54

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,82 2,33 2,20

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 19,34 12,93 12,74

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,83 1,72 2,20

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,38 0,75 0,98

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,28 1,36 1,61

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 6,49 3,84 4,80

Toplam: 120 77 23 71,25 59 59,35 46,33 48,48

TYT Türkçe aCCDCED Bd dC BCdcCdDEcdbCBEBEBE dBDEddB

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal aC E D a BADbBCCABAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik  BCCAEEEEeCbEEADDCAAC  D a  B  eABDBCD  

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EACEEaDaDcE E DaCDBC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 0 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 8 1 62
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 23,86 20,78 21,38

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,04 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,05 1,70 2,27

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,61 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,95 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 9,66 8,79 9,56

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 15,51 10,59 10,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,82 2,33 2,20

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 19,34 12,93 12,74

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,83 1,72 2,20

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,38 0,75 0,98

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,28 1,36 1,61

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 6,49 3,84 4,80

Toplam: 120 44 26 37,50 31 59,35 46,33 48,48

TYT Türkçe CbaCDCE    Cc b dDdBdBDEcBCdBaBEBECBEec 

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal          d     ACEA      

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CC cACEAEEEdbaCbEE DAAC    B            

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen cD b a  c   c aDe  a

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 7 1 54
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÜNLÜ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 23,86 20,78 21,38

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,04 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 2,05 1,70 2,27

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,61 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,95 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 9,66 8,79 9,56

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 15,51 10,59 10,54

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,82 2,33 2,20

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 19,34 12,93 12,74

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,83 1,72 2,20

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,38 0,75 0,98

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,28 1,36 1,61

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 6,49 3,84 4,80

Toplam: 120 52 28 45,00 38 59,35 46,33 48,48

TYT Türkçe CcECaCE    dB D eDdBCBDEAdCdBEaEBaCBdebd

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EcaC  ac bc ADcACEAe     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CCDBACEA  EADDCb   D AC       B eCAb D  

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen E bA    Ea     aa   

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 4 0 31
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA BOZDEMİR 1905  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 23,86 20,78 21,38

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,04 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,05 1,70 2,27

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,61 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,95 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,66 8,79 9,56

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 15,51 10,59 10,54

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,82 2,33 2,20

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 19,34 12,93 12,74

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,83 1,72 2,20

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,38 0,75 0,98

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,28 1,36 1,61

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 6,49 3,84 4,80

Toplam: 120 90 17 85,75 71 59,35 46,33 48,48

TYT Türkçe ECCDCEDcBBDCCDBCEBd DEcdCCBEBEBECBBDEEEB

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal aCaEcDeECBADDBCCA AE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik D  CAEEEEACDc A D AAC  D  E BCCCAeDBeDED

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EbCEdaDcD EaEDDBaDBC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 6 1 46
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYY AN AKIN 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 23,86 20,78 21,38

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,04 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,05 1,70 2,27

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,61 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,95 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 9,66 8,79 9,56

Matematik-1 30 25 0 25,00 83 15,51 10,59 10,54

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,82 2,33 2,20

TYT Matematik 40 32 1 31,75 79 19,34 12,93 12,74

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,83 1,72 2,20

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,38 0,75 0,98

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,28 1,36 1,61

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 6,49 3,84 4,80

Toplam: 120 86 25 79,75 66 59,35 46,33 48,48

TYT Türkçe CDECDCE CaBCcBaCdDEBdBDEAcCCBEBEBECBcBEE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EcadbBaDBEcCAbbACEAB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CCDBACEAEEEADDCDEE DAACEA  B  BdCCAD DD 

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen E EbCaaebccaDCCDBBbD

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 10 0 77
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN KAYAR 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 3 22,25 56 23,86 20,78 21,38

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,04 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,05 1,70 2,27

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,61 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,95 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 1 5,75 29 9,66 8,79 9,56

Matematik-1 30 19 0 19,00 63 15,51 10,59 10,54

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,82 2,33 2,20

TYT Matematik 40 25 0 25,00 63 19,34 12,93 12,74

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,83 1,72 2,20

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,38 0,75 0,98

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,28 1,36 1,61

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 6,49 3,84 4,80

Toplam: 120 58 9 55,75 46 59,35 46,33 48,48

TYT Türkçe CDEC CE       D    BCcDEcdCCB BEBEC EBEE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E a   CD    A  A  A      

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CC  ACE  EEADDC  E DAACE EE   B CCAD D  

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen d b C  Dd    d D a D

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Üç Nokta 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 0 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 9 0 69
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER KAYA 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 7 22,25 56 23,86 20,78 21,38

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,04 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,05 1,70 2,27

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,61 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,95 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 9,66 8,79 9,56

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 15,51 10,59 10,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,82 2,33 2,20

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 19,34 12,93 12,74

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 2,83 1,72 2,20

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,38 0,75 0,98

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,28 1,36 1,61

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 6,49 3,84 4,80

Toplam: 120 48 18 43,50 36 59,35 46,33 48,48

TYT Türkçe Cca    BCc CdBD  DEBbBDEcaCCBEBEBECB  EE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal      c    BCADaACEAe     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik C  B  E  EEADDCe E D AC                 

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen c  dd dcE  c   D d D

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 5 0 38
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞENNUR 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 23,86 20,78 21,38

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,04 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,05 1,70 2,27

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,61 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,95 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 9,66 8,79 9,56

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 15,51 10,59 10,54

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,82 2,33 2,20

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 19,34 12,93 12,74

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,83 1,72 2,20

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,38 0,75 0,98

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,28 1,36 1,61

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 6,49 3,84 4,80

Toplam: 120 75 20 70,00 58 59,35 46,33 48,48

TYT Türkçe ECCDCEDaB  CCDBCEBCdDEeaCCBdaEBECdBDEEcB

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal E bE D  CBAb BCCABAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik  BCCAEEEEACDEEdbDCAACE DE      eA       

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EAC caD a EdEbDBeDeC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 8 1 62
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ BOZTAŞ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 23,86 20,78 21,38

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,04 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,05 1,70 2,27

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,61 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,95 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 9,66 8,79 9,56

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 15,51 10,59 10,54

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 3,82 2,33 2,20

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28 19,34 12,93 12,74

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,83 1,72 2,20

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 1,38 0,75 0,98

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,28 1,36 1,61

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 6,49 3,84 4,80

Toplam: 120 54 29 46,75 39 59,35 46,33 48,48

TYT Türkçe CDabDeEcCe C BcC Dd CBDEcaCCBEeEBEC   EE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E a aBeDB   AD ACbA      

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CC  eCEc E ADaCDE  DbAC e      dd       

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EDEAb Beca Ecd DcBeD

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 5 2 38
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ SEİNÇ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64 23,86 20,78 21,38

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,04 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,05 1,70 2,27

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,61 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,95 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 9,66 8,79 9,56

Matematik-1 30 12 0 12,00 40 15,51 10,59 10,54

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,82 2,33 2,20

TYT Matematik 40 19 0 19,00 48 19,34 12,93 12,74

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,83 1,72 2,20

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,38 0,75 0,98

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,28 1,36 1,61

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 6,49 3,84 4,80

Toplam: 120 66 14 62,50 52 59,35 46,33 48,48

TYT Türkçe CDECDCEe DBCBBeCADEBCBDEcdCdBdB    B  EE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E aCD    d C  aACEAB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik  C BACEA EE DDC              EBB CAD DD 

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EDEAC aDEaA Dd aa CD

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 0 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 1 0 8
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA TÜRKYILMAZ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 23,86 20,78 21,38

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,04 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,05 1,70 2,27

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,61 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,95 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,66 8,79 9,56

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 15,51 10,59 10,54

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,82 2,33 2,20

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 19,34 12,93 12,74

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,83 1,72 2,20

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,38 0,75 0,98

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,28 1,36 1,61

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 6,49 3,84 4,80

Toplam: 120 71 26 64,50 54 59,35 46,33 48,48

TYT Türkçe CDECDCEeC  CcBeCdDbBdBDEcdCCBEBEBEeBEeEd

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E a    DddBCADbACEAe     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CC BACEA EEADbCDdE DAAC        B CA CDD 

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen deEAC dDEB cDeCaeBdD

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 6 1 46
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE SEVİNÇ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 23,86 20,78 21,38

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,04 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,05 1,70 2,27

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,61 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,95 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 9,66 8,79 9,56

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 15,51 10,59 10,54

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,82 2,33 2,20

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 19,34 12,93 12,74

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,83 1,72 2,20

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,38 0,75 0,98

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,28 1,36 1,61

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 6,49 3,84 4,80

Toplam: 120 74 15 70,25 59 59,35 46,33 48,48

TYT Türkçe CDECDCE C cCcBDCADdBCBDEcBCCBEBEBECB  EE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EDaCaBeDBdBCADDACEAB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CC BACEA c bDeCD E DAACE   B     e D D  

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen dDEA  cc      C BB D

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 8 0 62
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 23,86 20,78 21,38

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,04 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,05 1,70 2,27

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,61 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,95 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 9,66 8,79 9,56

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 15,51 10,59 10,54

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,82 2,33 2,20

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 19,34 12,93 12,74

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,83 1,72 2,20

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,38 0,75 0,98

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,28 1,36 1,61

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 6,49 3,84 4,80

Toplam: 120 89 23 83,25 69 59,35 46,33 48,48

TYT Türkçe ECCDCEDBBdeCCaBCdBCeDEcBbCBEBEBECBBeEEc 

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal aaDE DBEC ADeBCCABAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik  BCCAEEbEAC EEbaDCAAC  DEEE BCCCABDBeDED

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EACEddedDAEdbDDBCeBC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 10 1 77
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAVAŞ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 23,86 20,78 21,38

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,04 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,05 1,70 2,27

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,61 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,95 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,66 8,79 9,56

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 15,51 10,59 10,54

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,82 2,33 2,20

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 19,34 12,93 12,74

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,83 1,72 2,20

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,38 0,75 0,98

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,28 1,36 1,61

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 6,49 3,84 4,80

Toplam: 120 85 29 77,75 65 59,35 46,33 48,48

TYT Türkçe ECCcCEDcBBDeCDdddBedDEAdCCBEdEBECBBDcbEB

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal EdaEbDBdaBADcBCdABAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik DcCCAEEEEACDEEeDDCAAC AD    BCCCAaDBCD D

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EACaEBDcDcEeEDDBaDae

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 9 0 69
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE KUT U 361  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 23,86 20,78 21,38

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,04 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,05 1,70 2,27

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,61 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,95 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,66 8,79 9,56

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 15,51 10,59 10,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,82 2,33 2,20

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34 19,34 12,93 12,74

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,83 1,72 2,20

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,38 0,75 0,98

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,28 1,36 1,61

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 6,49 3,84 4,80

Toplam: 120 59 33 50,75 42 59,35 46,33 48,48

TYT Türkçe EbCcCEccBcbCbeBCbBedDEedbdBcBEBECBBDEEdc

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal aCbEDDBda ADbBCCABAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik  BCCAEE EACDEEd  CA                     

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EACbddcc c bcDDBCDaC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 1 2 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 3 0 23
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE METE 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 23,86 20,78 21,38

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,04 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,05 1,70 2,27

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,61 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,95 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,66 8,79 9,56

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 15,51 10,59 10,54

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,82 2,33 2,20

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 19,34 12,93 12,74

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,83 1,72 2,20

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,38 0,75 0,98

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,28 1,36 1,61

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 6,49 3,84 4,80

Toplam: 120 67 21 61,75 51 59,35 46,33 48,48

TYT Türkçe CDcC CE C BCBBDCdD  CBDEcBCCBcBEBbCBdeEa

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal Eaada aDBdBCADaACEAB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik     ACEA EcA DC  E e A     B  BB a a D  

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EDEAC  DEa EDCCaBB D

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 3 1 23
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YILMAZ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 23,86 20,78 21,38

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,04 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,05 1,70 2,27

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,61 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,95 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,66 8,79 9,56

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 15,51 10,59 10,54

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,82 2,33 2,20

TYT Matematik 40 29 7 27,25 68 19,34 12,93 12,74

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,83 1,72 2,20

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,38 0,75 0,98

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,28 1,36 1,61

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 6,49 3,84 4,80

Toplam: 120 85 30 77,50 65 59,35 46,33 48,48

TYT Türkçe aCCDCEDcBeeCaDBddBddDEABCCBEdEBEaBBDEaEB

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal adaE DBECBADacCCABAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik DBCCAEEEEACbcEAbaCAAC  DEcE BCCaABDaCD D

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EACdddDBecECEDDBCbBC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 8 3 62
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AA 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 15,65 20,78 21,38

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,58 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,50 1,70 2,27

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,00 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,58 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 7,67 8,79 9,56

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 4,61 10,59 10,54

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,38 2,33 2,20

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 4,99 12,93 12,74

Toplam: 120 44 21 38,75 32 28,65 46,33 48,48

TYT Türkçe CDECDCE a BCaBedAcEBCBDaAdCdBEBEBEaBEBEd

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal b ad d aaE CAD AeEAe     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CC BACdA EE        Dd                  c

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 1 1 8
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA GÜLSÜN 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 28,65 46,33 48,48

Soru No

DERSLERE GÖRE ANALİZ



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE YAŞAR 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 9 12,75 32 15,65 20,78 21,38

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,58 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,50 1,70 2,27

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,00 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,58 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 7,67 8,79 9,56

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,02 1,72 2,20

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,04 0,75 0,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,36 1,36 1,61

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,35 3,84 4,80

Toplam: 120 23 16 19,00 16 28,65 46,33 48,48

TYT Türkçe c C CED   eC     BbADEcdCCa BEB C cc  d 

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal ad E Dc CeA    CA AE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Fen   e ba              

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 1 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Üç Nokta 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 14 5,50 14 15,65 20,78 21,38

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,58 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,50 1,70 2,27

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,00 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,58 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 7 2,25 11 7,67 8,79 9,56

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 4,61 10,59 10,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,38 2,33 2,20

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 4,99 12,93 12,74

Toplam: 120 22 24 16,00 13 28,65 46,33 48,48

TYT Türkçe Ccc b E C  ddBcC addb D       aEBEd   cb

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal b a  c Dad     AdbAB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CC  bCEA EE D  ea  D                    

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 1 1 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 2 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 2 1 15
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECENAZ 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 16 14,00 35 15,65 20,78 21,38

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,58 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,50 1,70 2,27

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,00 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,58 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 7,67 8,79 9,56

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 4,61 10,59 10,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,38 2,33 2,20

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 4,99 12,93 12,74

Toplam: 120 34 29 26,75 22 28,65 46,33 48,48

TYT Türkçe aCCDCEa Bece   CdBCdDE aaeaEaEeECBcDdEc 

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal aebE DeddBADc bCABAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik  cC   Eb ACe   b    C  D a              

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 2 2 15
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA ÖRS 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 15,65 20,78 21,38

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,58 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,50 1,70 2,27

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,00 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,58 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 7,67 8,79 9,56

Matematik-1 30 11 0 11,00 37 4,61 10,59 10,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,38 2,33 2,20

TYT Matematik 40 11 0 11,00 28 4,99 12,93 12,74

Toplam: 120 48 11 45,25 38 28,65 46,33 48,48

TYT Türkçe C ECcCE C  dcBD ADdBCBDEcBCCB BEBECBEdEd

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E ad  CDBdBCA aAC A      

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik      CE  EE   CDE  DAA     B            

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 0 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 5 0 38
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TEPE 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 10 14,50 36 15,65 20,78 21,38

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,58 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,50 1,70 2,27

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,00 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,58 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 7,67 8,79 9,56

Matematik-1 30 6 0 6,00 20 4,61 10,59 10,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,38 2,33 2,20

TYT Matematik 40 6 0 6,00 15 4,99 12,93 12,74

Toplam: 120 30 14 26,50 22 28,65 46,33 48,48

TYT Türkçe C a  eE   BbcdDCd EB BDEcdCdBbBEBE     E

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E a  B Dc   A  AeEAe     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik  C  ACE            D A                  

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 1 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 1 0 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 0 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 2 0 15
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YÜKSEK 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 15,65 20,78 21,38

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,58 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,50 1,70 2,27

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,00 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,58 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 7,67 8,79 9,56

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 4,61 10,59 10,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,38 2,33 2,20

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 4,99 12,93 12,74

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,02 1,72 2,20

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,04 0,75 0,98

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,36 1,36 1,61

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 0,35 3,84 4,80

Toplam: 120 49 26 42,50 35 28,65 46,33 48,48

TYT Türkçe CDdCeCEeaDdCcBDCADEceBDEeaCCBEBEBECBceEa

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EcadaBaDBdBCADDACEAB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik eC   CE  dE D      Dd                   

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen dD  ad         a   D

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 2 1 15
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR AYVA 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 15,65 20,78 21,38

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,58 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,50 1,70 2,27

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,00 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,58 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 7,67 8,79 9,56

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 4,61 10,59 10,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,38 2,33 2,20

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 4,99 12,93 12,74

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,02 1,72 2,20

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,04 0,75 0,98

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,36 1,36 1,61

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,35 3,84 4,80

Toplam: 120 54 23 48,25 40 28,65 46,33 48,48

TYT Türkçe CcECeCEaCDBCdBaCdDdBdBcEcaCCBEdEBECBcBEa

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EaaCaBCDBEBCADbACEAB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CC BeCEA   bDDCbE  D                    

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen d   e              D

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 3 0 23
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
G B 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 0 4 -1,00 -3 15,65 20,78 21,38

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,58 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,50 1,70 2,27

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,00 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,58 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 7,67 8,79 9,56

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 4,61 10,59 10,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,38 2,33 2,20

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 4,99 12,93 12,74

Toplam: 120 7 11 4,25 4 28,65 46,33 48,48

TYT Türkçe                                     decd

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E a  B D d               

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik  C  eCc       C    ee     dB            

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Üç Nokta 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 6 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 1 3 8
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEŞ 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 15,65 20,78 21,38

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,58 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,50 1,70 2,27

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,00 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,58 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 7,67 8,79 9,56

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 4,61 10,59 10,54

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,38 2,33 2,20

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 4,99 12,93 12,74

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,02 1,72 2,20

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,04 0,75 0,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,36 1,36 1,61

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,35 3,84 4,80

Toplam: 120 38 25 31,75 26 28,65 46,33 48,48

TYT Türkçe dCbDCED BBeC  dCEBCdDEecaddEBEBEdBBcd EB

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal adDd D Eb AD   CABAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik   CCe  E eC    b    b  D       e        

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen   ead               

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 1 2 8
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRA ERDAL 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 15,65 20,78 21,38

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,58 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,50 1,70 2,27

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,00 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,58 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 7,67 8,79 9,56

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 4,61 10,59 10,54

Geometri 10 3 3 2,25 23 0,38 2,33 2,20

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 4,99 12,93 12,74

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,02 1,72 2,20

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,04 0,75 0,98

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,36 1,36 1,61

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,35 3,84 4,80

Toplam: 120 60 27 53,25 44 28,65 46,33 48,48

TYT Türkçe aCCcCEDcBaDCC BadcecDEcaCCBEBEBECBBDdEce

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal adDE DBdaBADcBCCABAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik  BCCA EEEeCDE AD CAAe  D    B beABDe    

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen     d       c D  e  

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 6 1 46
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL YAVUZ 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 15,65 20,78 21,38

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,58 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,50 1,70 2,27

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,00 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,58 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 7,67 8,79 9,56

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,02 1,72 2,20

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,04 0,75 0,98

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,36 1,36 1,61

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,35 3,84 4,80

Toplam: 120 33 17 28,75 24 28,65 46,33 48,48

TYT Türkçe CDECDCE     ceD dD BbBDEedCCB BEBECBccdd

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E a  e aeE CADcACEAB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Fen E            d     e

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 0 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN DÖNER 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 7 7,25 18 15,65 20,78 21,38

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 4,61 10,59 10,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,38 2,33 2,20

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 4,99 12,93 12,74

Toplam: 120 11 7 9,25 8 28,65 46,33 48,48

TYT Türkçe ECCc EaBB b    d BbeDEb                 

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Matematik   CC                                    

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 6 2 0 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM GÜNEVİ 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 10 14,50 36 15,65 20,78 21,38

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,58 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,50 1,70 2,27

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,00 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,58 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 7,67 8,79 9,56

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 4,61 10,59 10,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,38 2,33 2,20

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 4,99 12,93 12,74

Toplam: 120 24 17 19,75 16 28,65 46,33 48,48

TYT Türkçe CD C CE    b     DbBCBDEcdaeBb EBEeddBE 

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E ada     aCAbeACEA      

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik                    b                    

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA KAMER 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 15,65 20,78 21,38

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 0,58 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,50 1,70 2,27

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,00 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,58 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 7,67 8,79 9,56

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 4,61 10,59 10,54

Geometri 10 7 1 6,75 68 0,38 2,33 2,20

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 4,99 12,93 12,74

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,02 1,72 2,20

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,04 0,75 0,98

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,36 1,36 1,61

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 0,35 3,84 4,80

Toplam: 120 61 18 56,50 47 28,65 46,33 48,48

TYT Türkçe dCCDCE cB eC   CdcCeDEcdCCBEBEBEeaBDEEce

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal ECaEDDBECBADcBCCABAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik   CC  EbE CDEEA                CABDd DED

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen  AC c      d  DB    

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 2 0 15
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA ÇETİN 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75 15,65 20,78 21,38

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,58 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,50 1,70 2,27

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,00 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,58 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 7,67 8,79 9,56

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 4,61 10,59 10,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,38 2,33 2,20

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 4,99 12,93 12,74

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,02 1,72 2,20

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,04 0,75 0,98

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,36 1,36 1,61

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,35 3,84 4,80

Toplam: 120 46 14 42,50 35 28,65 46,33 48,48

TYT Türkçe Cc C CE CDBC BDCdDEBCBDEcBCCBEBEBEC cBEE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E ddDc D deCADeACEA      

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik d  B  E        D   D                    

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen    d           aB  e

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 1 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 1 0 8
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER A 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 22 6,50 16 15,65 20,78 21,38

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,58 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,50 1,70 2,27

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,00 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,58 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 7,67 8,79 9,56

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,02 1,72 2,20

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,04 0,75 0,98

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,36 1,36 1,61

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,35 3,84 4,80

Toplam: 120 24 30 16,50 14 28,65 46,33 48,48

TYT Türkçe ECCDe caB  e bddEcbeDEcdadab EBca dDbdEc

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal ad EbDcE eADc CCA AE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Fen d e              DB 

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 1 1 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 3 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA GÜLSEREN 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 15,65 20,78 21,38

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,58 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,50 1,70 2,27

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,00 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,58 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 7,67 8,79 9,56

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 4,61 10,59 10,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,38 2,33 2,20

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 4,99 12,93 12,74

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,02 1,72 2,20

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,04 0,75 0,98

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,36 1,36 1,61

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,35 3,84 4,80

Toplam: 120 34 17 29,75 25 28,65 46,33 48,48

TYT Türkçe ECCDCEDaBdbC   CdBddDacBCCB BEB C   EEbe

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal ad E DB   AD BCCbBAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik  c        a                             

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen   e E         a     

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 1 0 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA SEVİMLİ 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 15,65 20,78 21,38

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,58 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,50 1,70 2,27

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,00 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,58 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 7,67 8,79 9,56

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 4,61 10,59 10,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,38 2,33 2,20

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 4,99 12,93 12,74

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,02 1,72 2,20

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,04 0,75 0,98

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,36 1,36 1,61

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,35 3,84 4,80

Toplam: 120 39 24 33,00 28 28,65 46,33 48,48

TYT Türkçe aCC CEDcB DC  BCd CeDEedCCdEBEBECdBDabcc

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal ad E a bb ADc bCABAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik  c C  E EcC c    C   c D a  B           

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen               D     

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 1 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 2 3 15
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YILDIRIM 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 18 7,50 19 15,65 20,78 21,38

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,58 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,50 1,70 2,27

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,00 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,58 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 7,67 8,79 9,56

Matematik-1 30 2 8 0,00 0 4,61 10,59 10,54

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,38 2,33 2,20

TYT Matematik 40 2 10 -0,50 -1 4,99 12,93 12,74

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,02 1,72 2,20

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,04 0,75 0,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,36 1,36 1,61

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,35 3,84 4,80

Toplam: 120 22 34 13,50 11 28,65 46,33 48,48

TYT Türkçe EaaDbEcBB e    dcBC bd abaadBEBE eccEc  

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal ad EbD E a  c  CABAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik  da   c   bDc   a  A    b   c       de  

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen     a               

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 1 2 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 1 3 8
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0  MC

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 19 10,25 26 10,25 20,78 21,38

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,25 0,89 1,01

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,25 1,70 2,27

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,50 2,37 2,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,75 3,83 3,79

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 5,75 8,79 9,56

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 5,00 10,59 10,54

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 2,33 2,20

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 5,00 12,93 12,74

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,00 1,72 2,20

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,75 0,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 1,36 1,61

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,00 3,84 4,80

Toplam: 120 30 32 22,00 18 22,00 46,33 48,48

TYT Türkçe aCCcC ccBece   CdBCdDEeaaC EaEebCacDdEc 

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal aebE DeddBADc bCABe      

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik  cC   Eb ACe   b    C  D                

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen  A                  

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 1 1 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 2 1 15
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0
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