
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ENDEMİK 2023-2024 TYT VEGA DENEME SINAVI 51 51 51 3437

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,8610,60 20,21 2,58 1,46 2,22 1,71 1,65 1,30 2,01 1,33 1,68 3,71 0,51 3,59 0,01 0,01 0,00 8,51 4,22 7,45 1,13 0,60 0,98 2,29 1,73 1,86 1,46 1,37 1,11 1,17 1,50 0,79 47,4424,98 41,19 263,470

Okul Ortalaması 23,8010,27 21,24 2,29 1,53 1,91 1,55 1,41 1,20 2,24 1,39 1,89 4,18 0,53 4,04 0,00 0,00 0,00 9,84 3,63 8,94 1,75 0,39 1,65 2,51 1,35 2,17 1,57 1,67 1,15 1,20 1,98 0,70 50,9324,15 44,89 276,880

KATILIMLAR

1 0 SUDE BİRGİN  MA 34 3 33,25 1 0 1,00 1 3 0,25 3 0 3,00 5 0 5,00 20 4 19,00 6 0 6,00 7 0 7,00 6 0 6,00 5 1 4,75 88 11 85,25 397,832 50

2 0 YAVAŞ  MA 32 7 30,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 15 5 13,75 7 3 6,25 6 1 5,75 7 0 7,00 2 4 1,00 82 27 75,25 367,761 206

3 1905 RABİA BOZDEMİR  MA 29 8 27,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 18 4 17,00 5 0 5,00 6 0 6,00 4 3 3,25 2 4 1,00 79 23 73,25 361,217 256

4 56789 KEREMCAN CANDAN  MA 27 12 24,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 18 5 16,75 7 1 6,75 4 2 3,50 4 2 3,50 4 2 3,50 78 30 70,50 353,261 315

5 0 BEGÜM G  M 28 8 26,00 3 1 2,75 4 0 4,00 3 0 3,00 5 0 5,00 17 2 16,50 5 1 4,75 6 1 5,75 1 4 0,00 2 3 1,25 74 20 69,00 348,085 362

6 0 MAVİ  MA 29 11 26,25 1 3 0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 5 0 5,00 20 5 18,75 5 1 4,75 6 1 5,75 4 3 3,25 3 3 2,25 75 30 67,50 344,546 390

7 0 MÜNTEHA ASA  MA 31 6 29,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 22 2 21,50 1 0 1,00 3 2 2,50 1 5 -0,25 4 2 3,50 72 21 66,75 341,100 434

8 3 REYYAN  MA 33 7 31,25 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 17 4 16,00 1 0 1,00 6 1 5,75 3 4 2,00 3 3 2,25 73 28 66,00 339,808 458

9 0 DAĞISTANLI  MA 29 11 26,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 16 6 14,50 7 3 6,25 7 0 7,00 2 5 0,75 2 4 1,00 75 37 65,75 338,909 473

10 0 SÜMEYYE  MA 25 9 22,75 3 2 2,50 1 4 0,00 2 2 1,50 5 0 5,00 16 4 15,00 6 0 6,00 5 1 4,75 4 2 3,50 3 3 2,25 70 27 63,25 332,034 539

11 0 NU R  MB 32 5 30,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 18 1 17,75 1 0 1,00 66 9 63,75 331,081 555

12 0 MEYDE  MA 29 10 26,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 16 7 14,25 6 1 5,75 4 2 3,50 1 5 -0,25 3 3 2,25 71 36 62,00 327,211 605

13 0 ALPEREN Ç  MA 31 4 30,00 3 1 2,75 1 2 0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 8 0 8,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 63 9 60,75 323,308 642

14 0 ZEYNEP YILMAZ  MA 27 13 23,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 18 3 17,25 2 3 1,25 2 5 0,75 5 2 4,50 3 3 2,25 68 37 58,75 318,184 722

15 361 YUNUS EMRE KUTLU  MA 32 8 30,00 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 12 6 10,50 5 2 4,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 63 26 56,50 311,066 822

16 0 FATMANUR AYVA  MB 29 11 26,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 15 1 14,75 1 1 0,75 1 0 1,00 61 18 56,50 310,332 833

17 0 ŞENNUR  MA 31 9 28,75 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 12 1 11,75 1 2 0,50 3 1 2,75 2 3 1,25 62 23 56,25 310,142 834

18 0 FATMAGÜL  MA 28 7 26,25 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 10 5 8,75 3 3 2,25 2 0 2,00 2 3 1,25 61 21 55,75 308,990 847

19 0 HALİL ŞENGÜL  M 23 9 20,75 1 3 0,25 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 17 6 15,50 4 1 3,75 5 2 4,50 4 2 3,50 1 4 0,00 62 32 54,00 304,416 927

20 0 SUDE UMUTLU  MB 31 6 29,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 8 0 8,00 0 1 -0,25 56 9 53,75 301,817 978

21 0 MÜZEYYEN ÇEVİK  MA 30 7 28,25 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 10 1 9,75 2 0 2,00 2 3 1,25 1 2 0,50 57 15 53,25 301,210 990

22 0 İSMET YAŞAR   27 13 23,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 11 7 9,25 1 1 0,75 4 3 3,25 1 6 -0,50 3 3 2,25 59 41 48,75 288,384 1221

23 0 SEVGİ SEVİNÇ  MA 23 7 21,25 2 1 1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 11 3 10,25 1 0 1,00 2 1 1,75 2 2 1,50 3 0 3,00 50 15 46,25 281,363 1361

24 0 HAYRA ERDAL  MB 25 13 21,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 10 5 8,75 1 1 0,75 52 22 46,50 280,781 1378

25 0 HATİCE ERYILMAZ  MA 24 8 22,00 1 2 0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 5 0 5,00 13 5 11,75 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 0 4 -1,00 50 20 45,00 276,755 1462

26 0 SEHER KAYA  MA 24 7 22,25 4 0 4,00 5 0 5,00 8 2 7,50 3 0 3,00 1 1 0,75 2 2 1,50 47 12 44,00 274,558 1517

27 0 ALİ  MB 28 10 25,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 7 1 6,75 48 17 43,75 272,630 1568

28 10903 ADİL GEZER  MA 25 6 23,50 3 2 2,50 2 0 2,00 1 1 0,75 5 0 5,00 9 7 7,25 1 3 0,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 49 23 43,25 271,688 1577

29 0 SUDE SEVİNÇ  MA 21 11 18,25 2 2 1,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 13 4 12,00 3 2 2,50 1 0 1,00 1 3 0,25 48 24 42,00 268,430 1643
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
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KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ENDEMİK 2023-2024 TYT VEGA DENEME SINAVI 51 51 51 3437

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,8610,60 20,21 2,58 1,46 2,22 1,71 1,65 1,30 2,01 1,33 1,68 3,71 0,51 3,59 0,01 0,01 0,00 8,51 4,22 7,45 1,13 0,60 0,98 2,29 1,73 1,86 1,46 1,37 1,11 1,17 1,50 0,79 47,4424,98 41,19 263,470

Okul Ortalaması 23,8010,27 21,24 2,29 1,53 1,91 1,55 1,41 1,20 2,24 1,39 1,89 4,18 0,53 4,04 0,00 0,00 0,00 9,84 3,63 8,94 1,75 0,39 1,65 2,51 1,35 2,17 1,57 1,67 1,15 1,20 1,98 0,70 50,9324,15 44,89 276,880

KATILIMLAR

30 0 SUDE K  MB 28 9 25,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 6 5 4,75 47 19 42,25 268,240 1648

31 0 ELİF YÜKSEK  MB 28 12 25,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 4 3,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 48 26 41,50 266,026 1687

32 0 SEVGİ BOZTAŞ  MA 22 16 18,00 2 0 2,00 3 1 2,75 1 4 0,00 5 0 5,00 8 1 7,75 2 1 1,75 3 4 2,00 1 4 0,00 2 4 1,00 49 35 40,25 263,167 1747

33 0 BEYZA CENGİZ  MA 24 13 20,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 1 4 0,00 5 0 5,00 8 6 6,50 3 3 2,25 2 3 1,25 3 3 2,25 49 36 40,00 262,970 1755

34 0 ELİF YURTLU  MA 24 11 21,25 3 2 2,50 1 0 1,00 1 2 0,50 5 0 5,00 10 7 8,25 0 1 -0,25 1 5 -0,25 1 3 0,25 1 5 -0,25 47 36 38,00 255,797 1920

35 0 CE RE MEMİŞ   25 4 24,00 3 1 2,75 3 1 2,75 1 1 0,75 5 0 5,00 2 0 2,00 39 7 37,25 253,637 1961

36 0 NESLİ  MA 20 11 17,25 0 4 -1,00 1 0 1,00 0 4 -1,00 4 0 4,00 12 6 10,50 1 3 0,25 4 1 3,75 0 4 -1,00 42 33 33,75 244,088 2153

37 0 RÜMEYSA ÇETİN  MB 25 10 22,50 2 0 2,00 1 0 1,00 2 2 1,50 3 0 3,00 1 2 0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 35 15 31,25 236,234 2303

38 0 ERKAM KARAGÖZ   15 18 10,50 2 3 1,25 1 1 0,75 2 3 1,25 2 3 1,25 8 2 7,50 7 0 7,00 1 2 0,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 40 36 31,00 235,841 2316

39 0 İKRA TINMAZ  MA 20 15 16,25 8 9 5,75 2 0 2,00 4 3 3,25 3 4 2,00 1 4 0,00 38 35 29,25 231,408 2392

40 0 HATİCE NUR TAKLAK  MA 19 10 16,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 5 0 5,00 4 1 3,75 1 0 1,00 30 12 27,00 223,939 2538

41 0 ÖMER ÜNLÜ  MA 9 10 6,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 0 3,00 2 1 1,75 2 0 2,00 30 17 25,75 221,113 2595

42 0 RECEP EMİN  M 12 10 9,50 2 2 1,50 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 8 4 7,00 2 4 1,00 0 4 -1,00 0 3 -0,75 33 31 25,25 218,592 2631

43 0 BUSE YAŞAR  MB 15 11 12,25 3 2 2,50 3 0 3,00 1 0 1,00 4 0 4,00 1 0 1,00 27 13 23,75 214,335 2700

44 0 ZEYNO  MA 18 13 14,75 4 0 4,00 0 2 -0,50 6 0 6,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 28 19 23,25 213,870 2707

45 0 FATIMA ORDU  MA 16 14 12,50 0 2 -0,50 5 0 5,00 4 4 3,00 0 1 -0,25 25 21 19,75 202,505 2885

46 0 MÜZEYYEN FİDAN  MA 16 10 13,50 1 1 0,75 1 2 0,50 2 2 1,50 1 1 0,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 24 21 18,75 199,989 2927

47 0 ELİF TEPE  MB 11 5 9,75 1 0 1,00 3 0 3,00 5 0 5,00 20 5 18,75 199,677 2931

48 0 BUSE AŞCI  MA 11 13 7,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 1 3 0,25 2 5 0,75 0 3 -0,75 1 4 0,00 25 35 16,25 192,445 3026

49 0 FEYZA GÜNGÖR   17 14 13,50 2 1 1,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 2 0,50 22 25 15,75 190,811 3044

50 0 MUHAMMED ALİ ÖZKAN MB 14 26 7,50 1 4 0,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 21 44 10,00 174,086 3194

51 0 ZEYNEP YILDIRIM  MB 8 23 2,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 5 0 5,00 3 15 -0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 19 48 7,00 165,400 3252
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ENDEMİK 2023-2024 TYT VEGA DENEME SINAVI 51 51 51 3437

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,8610,60 20,21 2,58 1,46 2,22 1,71 1,65 1,30 2,01 1,33 1,68 3,71 0,51 3,59 0,01 0,01 0,00 8,51 4,22 7,45 1,13 0,60 0,98 2,29 1,73 1,86 1,46 1,37 1,11 1,17 1,50 0,79 47,4424,98 41,19 263,470

Okul Ortalaması 23,8010,27 21,24 2,29 1,53 1,91 1,55 1,41 1,20 2,24 1,39 1,89 4,18 0,53 4,04 0,00 0,00 0,00 9,84 3,63 8,94 1,75 0,39 1,65 2,51 1,35 2,17 1,57 1,67 1,15 1,20 1,98 0,70 50,9324,15 44,89 276,880

KATILIMLAR
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