
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TYT 12202502 56 56 257 9065

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,50 9,22 24,19 2,83 1,29 2,51 1,73 1,58 1,33 2,59 1,19 2,29 2,81 1,20 2,51 0,01 0,01 0,00 12,72 4,47 11,60 2,07 0,64 1,91 2,30 1,96 1,81 2,53 1,61 2,12 2,17 1,16 1,88 58,2624,33 52,15 296,360

Okul Ortalaması 24,98 9,79 22,54 2,27 1,39 1,92 1,48 1,50 1,11 2,43 1,05 2,17 2,93 1,50 2,55 0,00 0,00 0,00 11,21 4,27 10,15 1,71 0,43 1,61 1,61 1,34 1,27 2,00 1,32 1,67 1,57 1,09 1,30 52,1923,68 46,29 280,970

KATILIMLAR

1 0 DAĞISTANLI   A 34 6 32,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 28 1 27,75 10 0 10,00 5 2 4,50 5 2 4,50 3 3 2,25 101 18 96,50 429,374 247

2 0 SUDE BİRGİN   39 1 38,75 3 1 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 23 0 23,00 8 0 8,00 6 1 5,75 6 0 6,00 4 0 4,00 98 8 96,00 428,756 258

3 0 YAVAŞ   A 33 6 31,50 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 20 1 19,75 8 2 7,50 5 2 4,50 4 3 3,25 6 0 6,00 92 18 87,50 403,619 676

4 0 KEVSER KARTAL   A 32 8 30,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 24 2 23,50 5 1 4,75 4 3 3,25 6 1 5,75 4 2 3,50 89 23 83,25 390,904 986

5 3 REY*N 12A 34 6 32,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 22 4 21,00 8 1 7,75 3 4 2,00 4 1 3,75 4 2 3,50 87 26 80,50 382,065 1243

6 1905 RABİA BOZDEMİR   29 7 27,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 19 1 18,75 8 0 8,00 7 0 7,00 6 0 6,00 3 2 2,50 84 18 79,50 380,621 1289

7 56789 KEREMCAN CANDAN 12A 31 8 29,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 21 5 19,75 7 3 6,25 4 2 3,50 4 2 3,50 3 1 2,75 84 26 77,50 373,490 1496

8 0 ZEYNEP YILMAZ   31 9 28,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 20 4 19,00 6 1 5,75 3 3 2,25 6 1 5,75 5 1 4,75 82 27 75,25 367,538 1690

9 0 MEYDE   25 14 21,50 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 25 1 24,75 4 2 3,50 6 1 5,75 3 2 2,50 3 2 2,50 77 30 69,50 350,395 2284

10 0 BEGÜM GİZİROĞLU 12A 24 15 20,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 21 5 19,75 7 2 6,50 3 2 2,50 5 2 4,50 4 2 3,50 76 34 67,50 344,526 2534

11 0 ZEYNEP SOLMAZ   30 10 27,50 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 18 5 16,75 2 5 0,75 3 3 2,25 4 0 4,00 2 2 1,50 73 30 65,50 337,965 2776

12 0 MEHLİKA   A 28 11 25,25 3 2 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 3 2 2,50 16 4 15,00 2 0 2,00 5 2 4,50 5 2 4,50 4 2 3,50 72 28 65,00 337,570 2788

13 0 MÜZEYYEN ÇEVİK 12A 31 6 29,50 4 1 3,75 1 0 1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 15 1 14,75 1 1 0,75 3 2 2,50 4 0 4,00 68 12 65,00 336,365 2843

14 0 ŞENNUR   31 7 29,25 2 2 1,50 2 0 2,00 3 2 2,50 5 0 5,00 15 6 13,50 1 0 1,00 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 68 22 62,50 329,139 3141

15 1 AHSEN 12A 28 10 25,50 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 14 4 13,00 1 0 1,00 4 0 4,00 2 2 1,50 3 0 3,00 65 20 60,00 322,067 3475

16 0 MÜNTEHA ASA   27 12 24,00 2 0 2,00 1 0 1,00 3 2 2,50 3 1 2,75 22 3 21,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 66 25 59,75 320,818 3530

17 0 SILA TÜRKYILMAZ   27 8 25,00 5 0 5,00 1 0 1,00 3 0 3,00 3 2 2,50 14 5 12,75 1 0 1,00 4 0 4,00 4 1 3,75 2 2 1,50 64 18 59,50 320,775 3533

18 0 REYYAN KA *R   A 30 5 28,75 3 0 3,00 1 1 0,75 3 2 2,50 1 2 0,50 16 2 15,50 2 0 2,00 2 1 1,75 2 1 1,75 2 2 1,50 62 16 58,00 315,322 3792

19 0 BEYZA CENGİZ   A 30 7 28,25 2 1 1,75 2 1 1,75 4 0 4,00 3 1 2,75 13 7 11,25 1 0 1,00 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 62 25 55,75 308,788 4079

20 0 HAMZA DURAK   33 4 32,00 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 10 4 9,00 58 11 55,25 306,193 4207

21 0 E UYGUN   25 15 21,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 12 6 10,50 4 3 3,25 6 1 5,75 3 3 2,25 63 35 54,25 305,922 4223

22 0 ADİL GE *R   A 30 5 28,75 4 1 3,75 2 0 2,00 2 1 1,75 3 1 2,75 10 2 9,50 1 0 1,00 1 2 0,50 2 4 1,00 1 0 1,00 56 16 52,00 297,252 4596

23 0 HAVVANUR 12A 31 3 30,25 2 0 2,00 1 0 1,00 4 0 4,00 3 1 2,75 12 4 11,00 1 1 0,75 54 9 51,75 296,100 4648

24 0 HATİCE ERYILMAZ   27 8 25,00 3 0 3,00 1 0 1,00 2 1 1,75 3 1 2,75 16 3 15,25 0 3 -0,75 3 1 2,75 1 1 0,75 56 18 51,50 295,889 4661

25 0 FATMA  G   A 22 16 18,00 1 4 0,00 1 3 0,25 2 2 1,50 3 1 2,75 16 4 15,00 4 0 4,00 2 4 1,00 4 3 3,25 3 1 2,75 58 38 48,50 288,134 5005

26 0 ÖMER ÜNLÜ 12A 28 10 25,50 2 1 1,75 2 1 1,75 2 3 1,25 11 2 10,50 3 0 3,00 1 2 0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 53 20 48,00 285,933 5101

27 0 FATMANUR AYVA 12B 28 12 25,00 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 11 9 8,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 55 27 48,25 285,731 5115

28 0 SÜMEYYE DALLI   26 13 22,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 10 2,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 3 1 2,75 53 29 45,75 279,263 5385

29 0 HAYRA ERDAL 12B 28 10 25,50 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 1 3 0,25 14 9 11,75 1 2 0,50 53 29 45,75 278,441 5423
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Genel Ortalama 26,50 9,22 24,19 2,83 1,29 2,51 1,73 1,58 1,33 2,59 1,19 2,29 2,81 1,20 2,51 0,01 0,01 0,00 12,72 4,47 11,60 2,07 0,64 1,91 2,30 1,96 1,81 2,53 1,61 2,12 2,17 1,16 1,88 58,2624,33 52,15 296,360

Okul Ortalaması 24,98 9,79 22,54 2,27 1,39 1,92 1,48 1,50 1,11 2,43 1,05 2,17 2,93 1,50 2,55 0,00 0,00 0,00 11,21 4,27 10,15 1,71 0,43 1,61 1,61 1,34 1,27 2,00 1,32 1,67 1,57 1,09 1,30 52,1923,68 46,29 280,970

KATILIMLAR

30 832 Y E K 12A 27 8 25,00 2 3 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 2 3 1,25 15 5 13,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 1 1,75 53 33 44,75 275,608 5579

31 0 SUDE K   31 8 29,00 1 3 0,25 2 2 1,50 1 4 0,00 3 2 2,50 9 8 7,00 0 1 -0,25 47 28 40,00 261,462 6232

32 0 İKRA TİNMAZ   A 18 11 15,25 1 3 0,25 0 5 -1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 11 6 9,50 4 2 3,50 3 4 2,00 4 2 3,50 2 3 1,25 49 40 39,00 260,327 6279

33 0 SUDE UMUTLU 12B 26 11 23,25 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 0 3,00 9 3 8,25 0 1 -0,25 0 5 -1,25 46 26 39,50 259,878 6314

34 0 NESLİ   27 7 25,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 1 4 0,00 11 8 9,00 1 3 0,25 3 2 2,50 1 3 0,25 47 33 38,75 258,562 6377

35 0 ELİF YÜKSEK 12B 28 12 25,00 4 1 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 6 6 4,50 44 28 37,00 252,846 6661

36 0 MÜZEYYEN FİDAN 12A 26 7 24,25 2 2 1,50 6 3 5,25 3 3 2,25 1 2 0,50 1 0 1,00 39 17 34,75 247,044 6901

37 0 FATIMA ORD U   A 24 11 21,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 7 2 6,50 0 1 -0,25 35 17 30,75 234,522 7357

38 0 SILA SEVİML İ 12B 27 7 25,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 3 1,25 4 2 3,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 36 21 30,75 234,337 7362

39 0 ECENAZ 12B 27 10 24,50 1 3 0,25 1 4 0,00 1 2 0,50 3 2 2,50 3 3 2,25 36 24 30,00 232,329 7430

40 0 SEHER KAYA 12A 19 11 16,25 4 0 4,00 8 5 6,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 2 1,50 35 22 29,50 231,572 7450

41 0 HATAK   20 17 15,75 1 2 0,50 3 1 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 8 6 6,50 0 1 -0,25 37 30 29,50 231,007 7461

42 0 B  A 12B 21 13 17,75 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 35 22 29,50 230,999 7462

43 0 ELİF TEPE 12B 24 7 22,25 1 0 1,00 2 0 2,00 4 2 3,50 31 9 28,75 228,707 7532

44 0 KAAN TAŞKIN 12B 24 12 21,00 4 0 4,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 2 2 1,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 5 -1,25 35 30 27,50 224,727 7650

45 0 HATİCE NUR TAKLAK   20 13 16,75 4 0 4,00 6 4 5,00 0 1 -0,25 30 18 25,50 219,249 7818

46 0 IRMAK ÖZDİL 12B 20 9 17,75 1 3 0,25 1 3 0,25 1 2 0,50 3 2 2,50 3 4 2,00 1 0 1,00 30 23 24,25 215,625 7921

47 0 FEYZA GÜNGÖR   19 10 16,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 2 1 1,75 2 3 1,25 2 2 1,50 1 1 0,75 28 23 22,25 209,962 8056

48 0 DOĞAN ALP TARI   17 7 15,25 2 2 1,50 2 0 2,00 3 1 2,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 25 11 22,25 209,792 8060

49 0 ATK   15 19 10,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 5 7 3,25 1 1 0,75 3 2 2,50 1 1 0,75 29 36 20,00 204,199 8148

50 0 ENES   13 5 11,75 2 1 1,75 1 0 1,00 2 0 2,00 3 5 1,75 0 1 -0,25 21 12 18,00 197,401 8277

51 0 EREN ORAL   12 12 9,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 9 0,75 23 27 16,25 192,404 8347

52 0 SEH*  AÇAR 12B 15 19 10,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 3 1 2,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 24 32 16,00 191,913 8355

53 0 EBRAR   15 17 10,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 3 0,25 5 8 3,00 0 1 -0,25 23 32 15,00 188,605 8412

54 0 SUDE YAMAN   12 12 9,00 1 0 1,00 3 2 2,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 19 20 14,00 185,621 8446

55 0 ZEYNEP YILDIRIM 12B 13 19 8,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 3 2 2,50 4 10 1,50 1 3 0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 25 45 13,75 185,019 8452

56 0 GÜLTEN BAHADIR 12B 7 2 6,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 4 6 2,50 12 11 9,25 171,898 8585
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Genel Ortalama 26,50 9,22 24,19 2,83 1,29 2,51 1,73 1,58 1,33 2,59 1,19 2,29 2,81 1,20 2,51 0,01 0,01 0,00 12,72 4,47 11,60 2,07 0,64 1,91 2,30 1,96 1,81 2,53 1,61 2,12 2,17 1,16 1,88 58,2624,33 52,15 296,360

Okul Ortalaması 24,98 9,79 22,54 2,27 1,39 1,92 1,48 1,50 1,11 2,43 1,05 2,17 2,93 1,50 2,55 0,00 0,00 0,00 11,21 4,27 10,15 1,71 0,43 1,61 1,61 1,34 1,27 2,00 1,32 1,67 1,57 1,09 1,30 52,1923,68 46,29 280,970

KATILIMLAR
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