
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ RİTİM TYT 1 57 663 1447 3694

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,5 10,9 19,80 9,3 4,5 8,20 9,5 4,0 8,47 4,5 3,2 3,64 45,8 22,6 40,11 260,820

Okul Ortalaması 24,3 10,3 21,71 9,8 4,5 8,66 13,1 3,7 12,18 5,9 3,1 5,10 53,1 21,7 47,65 285,220

KATILIMLAR

1 0 YAVAŞ  MA 33 7 31,25 14 4 13,00 39 1 38,75 16 4 15,00 102 16 98,00 434,596 1 1 4 4 8

2 0 KEVSER KARTAL  MA 29 11 26,25 16 4 15,00 35 5 33,75 16 4 15,00 96 24 90,00 411,300 2 2 10 11 29

3 1905 RABİA BOZDEMİR  MA 32 6 30,50 12 7 10,25 32 3 31,25 16 4 15,00 92 20 87,00 402,398 3 3 16 17 45

4 0 SUDE BİRGİN  MA 31 8 29,00 15 4 14,00 32 4 31,00 14 6 12,50 92 22 86,50 400,446 4 4 19 20 50

5 0 MAVİ  MA 33 7 31,25 10 7 8,25 33 5 31,75 13 6 11,50 89 25 82,75 389,150 5 5 30 31 90

6 56789 KEREMCAN CANDAN  MA 30 10 27,50 15 3 14,25 33 3 32,25 10 9 7,75 88 25 81,75 385,521 6 6 32 33 102

7 0 MEHLİKA  MA 33 7 31,25 14 4 13,00 21 3 20,25 14 6 12,50 82 20 77,00 372,604 7 7 37 44 151

8 0 SÜMEYYE ENGİN  MA 28 11 25,25 9 7 7,25 31 3 30,25 15 5 13,75 83 26 76,50 371,458 8 8 39 46 157

9 0 BEGÜM GİZİROĞLU  MA 25 15 21,25 11 5 9,75 32 5 30,75 14 5 12,75 82 30 74,50 365,480 9 9 47 56 188

10 0 MÜNTEHA ASA  MA 28 10 25,50 11 1 10,75 26 2 25,50 14 5 12,75 79 18 74,50 365,419 10 10 48 57 189

11 0 ALPEREN Ç  MA 33 6 31,50 13 2 12,50 21 2 20,50 9 2 8,50 76 12 73,00 360,002 11 11 55 65 219

12 0 YUNUS EMRE METE  MA 30 8 28,00 13 3 12,25 19 4 18,00 15 4 14,00 77 19 72,25 359,089 12 12 59 69 228

13 0 ŞENNUR   31 6 29,50 13 5 11,75 18 3 17,25 11 2 10,50 73 16 69,00 348,771 1 13 84 101 301

14 0 ÖMER MEYDE  MA 25 14 21,50 12 5 10,75 27 6 25,50 10 8 8,00 74 33 65,75 338,832 13 14 105 132 391

15 4 ECRİN AKKAYA 12B 36 1 35,75 17 1 16,75 13 3 12,25 1 0 1,00 67 5 65,75 337,098 1 15 107 137 412

16 0 FATMAGÜL ÇEKĞEL  MA 30 6 28,50 12 5 10,75 13 5 11,75 10 8 8,00 65 24 59,00 318,965 14 16 158 218 618

17 0 ZEYNEP SOLMAZ  M 28 12 25,00 12 6 10,50 21 8 19,00 6 6 4,50 67 32 59,00 318,243 1 17 160 222 623

18 0 BEYZA CENGİZ  MA 30 10 27,50 11 4 10,00 15 3 14,25 8 5 6,75 64 22 58,50 317,233 15 18 163 226 636

19 0 SEVGİ SEVİNÇ  MA 30 10 27,50 10 5 8,75 14 1 13,75 9 3 8,25 63 19 58,25 316,821 16 19 164 230 645

20 630 ECE AKTAŞLI 12B 33 3 32,25 14 2 13,50 10 3 9,25 1 0 1,00 58 8 56,00 308,597 2 20 185 274 758

21 0 FATMANUR AYVA  MB 29 11 26,25 14 6 12,50 14 2 13,50 2 0 2,00 59 19 54,25 303,791 1 21 200 304 839

22 0 ELİF ARAN   27 12 24,00 13 6 11,50 10 4 9,00 8 3 7,25 58 25 51,75 297,674 2 22 220 340 947

23 0 HAYRA ERDAL  MB 28 11 25,25 13 4 12,00 16 6 14,50 57 21 51,75 296,044 2 23 229 353 978

24 0 SUDE SEVİNÇ  MA 24 11 21,25 8 1 7,75 16 5 14,75 8 3 7,25 56 20 51,00 295,484 17 24 234 359 991

25 0 HATİCE ERYILMAZ  MA 28 9 25,75 9 5 7,75 13 8 11,00 7 4 6,00 57 26 50,50 293,666 18 25 245 384 1028

26 0 İKRA TINMAZ  MA 21 13 17,75 8 8 6,00 22 11 19,25 8 8 6,00 59 40 49,00 289,395 19 26 258 419 1108

27 0 ELİF YÜKSEK  MB 29 11 26,25 13 7 11,25 10 3 9,25 2 0 2,00 54 21 48,75 287,687 3 27 267 431 1138

28 0 KÜBRA KAMER  MB 23 11 20,25 11 6 9,50 17 4 16,00 2 0 2,00 53 21 47,75 284,844 4 28 273 449 1193

29 0 ÇAĞLAR SARI  MA 28 11 25,25 9 6 7,50 9 4 8,00 8 7 6,25 54 28 47,00 283,489 20 29 278 459 1215

30 0 SEVGİ BOZTAŞ  MA 28 11 25,25 8 6 6,50 7 3 6,25 7 9 4,75 50 29 42,75 270,710 21 30 331 579 1496

31 0 DİLRUBA GÜLSÜN  MA 21 11 18,25 9 4 8,00 15 3 14,25 2 0 2,00 47 18 42,50 269,503 22 31 337 592 1523

32 0 KAA  TAŞKIN  MA 25 10 22,50 11 4 10,00 5 2 4,50 7 8 5,00 48 24 42,00 268,658 23 32 340 600 1544

33 0 ERKAM KARAGÖZ  MA 20 11 17,25 10 6 8,50 12 5 10,75 5 4 4,00 47 26 40,50 264,120 24 33 360 644 1657

34 0 AHMET EMİR  MA 21 12 18,00 7 4 6,00 10 4 9,00 7 2 6,50 45 22 39,50 261,710 25 34 366 658 1701

35 0 EDA ÖRS  MB 26 10 23,50 11 5 9,75 6 1 5,75 43 16 39,00 258,748 5 35 375 680 1776

36 0 SUDE K  MB 29 11 26,25 8 8 6,00 9 9 6,75 46 28 39,00 258,659 6 36 376 681 1778

37 0 HATİCE NUR TAKLAK  MA 25 10 22,50 8 1 7,75 9 2 8,50 42 13 38,75 258,011 26 37 379 689 1793

38 0 SEHER KAYA  MA 18 17 13,75 12 3 11,25 9 4 8,00 6 3 5,25 45 27 38,25 257,906 27 38 381 691 1797

39 0 ELİF NUR YURT LU  MA 24 14 20,50 8 7 6,25 9 7 7,25 6 9 3,75 47 37 37,75 255,938 28 39 383 706 1842

40 0 FATIMA ORDU  MA 28 8 26,00 7 5 5,75 5 3 4,25 0 1 -0,25 40 17 35,75 249,097 29 40 406 788 2047

41 0 AYTEN AÇELYA SEZGİN  MB 27 10 24,50 9 5 7,75 1 3 0,25 37 18 32,50 239,693 7 41 439 935 2365

42 0 MÜZEYYEN FİDAN  MA 22 12 19,00 4 4 3,00 4 1 3,75 6 2 5,50 36 19 31,25 237,301 30 42 448 962 2430

43 0  MC 18 19 13,25 13 5 11,75 4 3 3,25 3 1 2,75 38 28 31,00 236,154 1 43 452 974 2457

44 0   19 18 14,50 13 5 11,75 4 3 3,25 36 26 29,50 231,132 3 44 470 1019 2596

45 0 HAVVA BUSE AŞCI  MA 21 12 18,00 8 4 7,00 2 5 0,75 5 8 3,00 36 29 28,75 229,493 31 45 482 1042 2657

46 0 ENES  MA 19 10 16,50 10 3 9,25 1 1 0,75 1 1 0,75 31 15 27,25 224,655 32 46 496 1084 2773

47 0 ELİF TEPE  MB 20 9 17,75 6 1 5,75 3 2 2,50 29 12 26,00 220,770 8 47 510 1120 2868

48 0 AYÇAMELDA BAŞKÖY  MA 19 15 15,25 7 6 5,50 2 0 2,00 3 3 2,25 31 24 25,00 218,385 33 48 521 1146 2924
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KATILIMLAR

49 0 ZEYNO  MA 19 14 15,50 6 3 5,25 0 3 -0,75 5 3 4,25 30 23 24,25 216,629 34 49 525 1160 2959

50 0 ÜMMÜ GÜLSÜM TÜRKMEN MB 16 13 12,75 8 4 7,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 26 19 21,25 207,419 9 50 546 1226 3145

51 0 İREM GÜNEVİ  MB 18 12 15,00 6 6 4,50 1 0 1,00 25 18 20,50 204,713 10 51 552 1241 3191

52 0 AYLİN AÇAR  MB 18 9 15,75 4 6 2,50 1 1 0,75 1 1 0,75 24 17 19,75 202,650 11 52 554 1250 3216

53 0 SEHER AÇAR  MB 18 16 14,00 5 7 3,25 1 2 0,50 24 25 17,75 196,670 12 53 567 1280 3305

54 0 GÜLTEN  MB 6 3 5,25 1 1 0,75 6 1 5,75 13 5 11,75 179,239 13 54 597 1342 3472

55 0 DOĞAN ALP TARI  MA 4 3 3,25 6 4 5,00 10 7 8,25 169,025 35 55 610 1366 3534

56 0 ZEYNEP YILDIRIM  MB 8 19 3,25 6 11 3,25 3 17 -1,25 1 2 0,50 18 49 5,75 161,859 14 56 619 1380 3572

57 0 İSMET YAŞAR  MA 3 2 2,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 5 7 3,25 154,477 36 57 628 1395 3602
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13 0 ŞENNUR   31 6 29,50 13 5 11,75 18 3 17,25 11 2 10,50 73 16 69,00 348,771 1 13 84 101 301

14 0 ÖMER MEYDE  MA 25 14 21,50 12 5 10,75 27 6 25,50 10 8 8,00 74 33 65,75 338,832 13 14 105 132 391

15 4 ECRİN AKKAYA 12B 36 1 35,75 17 1 16,75 13 3 12,25 1 0 1,00 67 5 65,75 337,098 1 15 107 137 412

16 0 FATMAGÜL ÇEKĞEL  MA 30 6 28,50 12 5 10,75 13 5 11,75 10 8 8,00 65 24 59,00 318,965 14 16 158 218 618

17 0 ZEYNEP SOLMAZ  M 28 12 25,00 12 6 10,50 21 8 19,00 6 6 4,50 67 32 59,00 318,243 1 17 160 222 623

18 0 BEYZA CENGİZ  MA 30 10 27,50 11 4 10,00 15 3 14,25 8 5 6,75 64 22 58,50 317,233 15 18 163 226 636

19 0 SEVGİ SEVİNÇ  MA 30 10 27,50 10 5 8,75 14 1 13,75 9 3 8,25 63 19 58,25 316,821 16 19 164 230 645

20 630 ECE AKTAŞLI 12B 33 3 32,25 14 2 13,50 10 3 9,25 1 0 1,00 58 8 56,00 308,597 2 20 185 274 758

21 0 FATMANUR AYVA  MB 29 11 26,25 14 6 12,50 14 2 13,50 2 0 2,00 59 19 54,25 303,791 1 21 200 304 839

22 0 ELİF ARAN   27 12 24,00 13 6 11,50 10 4 9,00 8 3 7,25 58 25 51,75 297,674 2 22 220 340 947

23 0 HAYRA ERDAL  MB 28 11 25,25 13 4 12,00 16 6 14,50 57 21 51,75 296,044 2 23 229 353 978

24 0 SUDE SEVİNÇ  MA 24 11 21,25 8 1 7,75 16 5 14,75 8 3 7,25 56 20 51,00 295,484 17 24 234 359 991

25 0 HATİCE ERYILMAZ  MA 28 9 25,75 9 5 7,75 13 8 11,00 7 4 6,00 57 26 50,50 293,666 18 25 245 384 1028

26 0 İKRA TINMAZ  MA 21 13 17,75 8 8 6,00 22 11 19,25 8 8 6,00 59 40 49,00 289,395 19 26 258 419 1108

27 0 ELİF YÜKSEK  MB 29 11 26,25 13 7 11,25 10 3 9,25 2 0 2,00 54 21 48,75 287,687 3 27 267 431 1138

28 0 KÜBRA KAMER  MB 23 11 20,25 11 6 9,50 17 4 16,00 2 0 2,00 53 21 47,75 284,844 4 28 273 449 1193

29 0 ÇAĞLAR SARI  MA 28 11 25,25 9 6 7,50 9 4 8,00 8 7 6,25 54 28 47,00 283,489 20 29 278 459 1215

30 0 SEVGİ BOZTAŞ  MA 28 11 25,25 8 6 6,50 7 3 6,25 7 9 4,75 50 29 42,75 270,710 21 30 331 579 1496

31 0 DİLRUBA GÜLSÜN  MA 21 11 18,25 9 4 8,00 15 3 14,25 2 0 2,00 47 18 42,50 269,503 22 31 337 592 1523

32 0 KAA  TAŞKIN  MA 25 10 22,50 11 4 10,00 5 2 4,50 7 8 5,00 48 24 42,00 268,658 23 32 340 600 1544

33 0 ERKAM KARAGÖZ  MA 20 11 17,25 10 6 8,50 12 5 10,75 5 4 4,00 47 26 40,50 264,120 24 33 360 644 1657

34 0 AHMET EMİR  MA 21 12 18,00 7 4 6,00 10 4 9,00 7 2 6,50 45 22 39,50 261,710 25 34 366 658 1701

35 0 EDA ÖRS  MB 26 10 23,50 11 5 9,75 6 1 5,75 43 16 39,00 258,748 5 35 375 680 1776

36 0 SUDE K  MB 29 11 26,25 8 8 6,00 9 9 6,75 46 28 39,00 258,659 6 36 376 681 1778

37 0 HATİCE NUR TAKLAK  MA 25 10 22,50 8 1 7,75 9 2 8,50 42 13 38,75 258,011 26 37 379 689 1793

38 0 SEHER KAYA  MA 18 17 13,75 12 3 11,25 9 4 8,00 6 3 5,25 45 27 38,25 257,906 27 38 381 691 1797

39 0 ELİF NUR YURT LU  MA 24 14 20,50 8 7 6,25 9 7 7,25 6 9 3,75 47 37 37,75 255,938 28 39 383 706 1842

40 0 FATIMA ORDU  MA 28 8 26,00 7 5 5,75 5 3 4,25 0 1 -0,25 40 17 35,75 249,097 29 40 406 788 2047

41 0 AYTEN AÇELYA SEZGİN  MB 27 10 24,50 9 5 7,75 1 3 0,25 37 18 32,50 239,693 7 41 439 935 2365

42 0 MÜZEYYEN FİDAN  MA 22 12 19,00 4 4 3,00 4 1 3,75 6 2 5,50 36 19 31,25 237,301 30 42 448 962 2430

43 0  MC 18 19 13,25 13 5 11,75 4 3 3,25 3 1 2,75 38 28 31,00 236,154 1 43 452 974 2457

44 0   19 18 14,50 13 5 11,75 4 3 3,25 36 26 29,50 231,132 3 44 470 1019 2596

45 0 HAVVA BUSE AŞCI  MA 21 12 18,00 8 4 7,00 2 5 0,75 5 8 3,00 36 29 28,75 229,493 31 45 482 1042 2657

46 0 ENES  MA 19 10 16,50 10 3 9,25 1 1 0,75 1 1 0,75 31 15 27,25 224,655 32 46 496 1084 2773

47 0 ELİF TEPE  MB 20 9 17,75 6 1 5,75 3 2 2,50 29 12 26,00 220,770 8 47 510 1120 2868

48 0 AYÇAMELDA BAŞKÖY  MA 19 15 15,25 7 6 5,50 2 0 2,00 3 3 2,25 31 24 25,00 218,385 33 48 521 1146 2924
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ RİTİM TYT 1 57 663 1447 3694

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,5 10,9 19,80 9,3 4,5 8,20 9,5 4,0 8,47 4,5 3,2 3,64 45,8 22,6 40,11 260,820

Okul Ortalaması 24,3 10,3 21,71 9,8 4,5 8,66 13,1 3,7 12,18 5,9 3,1 5,10 53,1 21,7 47,65 285,220

KATILIMLAR

49 0 ZEYNO  MA 19 14 15,50 6 3 5,25 0 3 -0,75 5 3 4,25 30 23 24,25 216,629 34 49 525 1160 2959

50 0 ÜMMÜ GÜLSÜM TÜRKMEN MB 16 13 12,75 8 4 7,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 26 19 21,25 207,419 9 50 546 1226 3145

51 0 İREM GÜNEVİ  MB 18 12 15,00 6 6 4,50 1 0 1,00 25 18 20,50 204,713 10 51 552 1241 3191

52 0 AYLİN AÇAR  MB 18 9 15,75 4 6 2,50 1 1 0,75 1 1 0,75 24 17 19,75 202,650 11 52 554 1250 3216

53 0 SEHER AÇAR  MB 18 16 14,00 5 7 3,25 1 2 0,50 24 25 17,75 196,670 12 53 567 1280 3305

54 0 GÜLTEN  MB 6 3 5,25 1 1 0,75 6 1 5,75 13 5 11,75 179,239 13 54 597 1342 3472

55 0 DOĞAN ALP TARI  MA 4 3 3,25 6 4 5,00 10 7 8,25 169,025 35 55 610 1366 3534

56 0 ZEYNEP YILDIRIM  MB 8 19 3,25 6 11 3,25 3 17 -1,25 1 2 0,50 18 49 5,75 161,859 14 56 619 1380 3572

57 0 İSMET YAŞAR  MA 3 2 2,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 5 7 3,25 154,477 36 57 628 1395 3602
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SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36 22,67 21,71 19,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,33 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,75 0,34 0,32

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,42 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,17 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,67 8,66 8,20

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 9,00 10,08 7,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,83 2,09 1,19

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 9,83 12,18 8,47

Toplam: 120 36 26 29,50 25 50,08 47,65 40,11

TYT Türkçe AE ebCAEDeBeCd a AbEEccBdBEebDdAcbcAaEbA

Cevap Anahtarı B AECBDCAEDCBDCECEEAEEEAEBBBECCDAAEEEAEEAA

TYT Sosyal cdCEAaD CEC EeDcADCB     

Cevap Anahtarı B DECEABDECECBECDEADCBDEDEA

TYT Matematik bA aBc      B     C                     

Cevap Anahtarı B CACDBACDDAEEBDCDDACCCDBAEDADBBECCBBDDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 7 30
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
Sayı Problemleri 10 1 0 10
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 0 0 0



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ARAN 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 22,67 21,71 19,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,33 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,75 0,34 0,32

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,42 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,17 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,67 8,66 8,20

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 9,00 10,08 7,28

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,83 2,09 1,19

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 9,83 12,18 8,47

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,50 1,38 1,14

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,08 2,14 1,52

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,33 1,58 0,99

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 5,92 5,10 3,64

Toplam: 120 58 25 51,75 43 50,08 47,65 40,11

TYT Türkçe AECBDCAEDeBe cdEEAbabAEdBBECbDdAEEbAEbAA

Cevap Anahtarı B AECBDCAEDCBDCECEEAEEEAEBBBECCDAAEEEAEEAA

TYT Sosyal DddEAdaa ECdECDEADCB     

Cevap Anahtarı B DECEABDECECBECDEADCBDEDEA

TYT Matematik CA DB      aBDeD A C         Bae        

Cevap Anahtarı B CACDBACDDAEEBDCDDACCCDBAEDADBBECCBBDDACE

TYT Fen C  EdE cC  cE A AA  

Cevap Anahtarı B CCEEBEDDCDBBEAACAAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
Sayı Problemleri 10 3 1 30
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
İvme 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞENNUR 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 22,67 21,71 19,80

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,33 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,75 0,34 0,32

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,42 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,17 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,67 8,66 8,20

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 9,00 10,08 7,28

Geometri 10 3 0 3,00 30 0,83 2,09 1,19

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 9,83 12,18 8,47

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,50 1,38 1,14

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,08 2,14 1,52

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,33 1,58 0,99

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 5,92 5,10 3,64

Toplam: 120 73 16 69,00 58 50,08 47,65 40,11

TYT Türkçe  CAEAECBCECEDCBDEAEBEAaEECeBddDEeEE  AAb

Cevap Anahtarı A DCAEAECBCECEDCBDEAEBEAEEECBBACDEAEEEEAAA

TYT Sosyal CEDEAbe a EeCBDECBAa     

Cevap Anahtarı A CEDEADBEECECCBDECBADDEADE

TYT Matematik Bc  CA  cBDDA  C eC  A ADB AE  BB C     

Cevap Anahtarı A BACDCACDEBDDAECCCDCDDADADBBAECBBBECCEDDA

TYT Fen E E   aCD BDbEA A BE

Cevap Anahtarı A EBECCEDCDBBDAEAAACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
SAYILAR 1 1 0 100
Sayı Problemleri 10 3 1 30
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Çevre Kimyası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakteriler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SOLMAZ 0  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 25,00 21,71 19,80

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 5,00 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,50 0,34 0,32

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,25 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,50 8,66 8,20

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 15,25 10,08 7,28

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,75 2,09 1,19

TYT Matematik 40 21 8 19,00 48 19,00 12,18 8,47

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,00 1,38 1,14

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,75 2,14 1,52

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,75 1,58 0,99

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 4,50 5,10 3,64

Toplam: 120 67 32 59,00 49 59,00 47,65 40,11

TYT Türkçe bCAEeECBacdEDCBDEAcBaAbEECaBdCDEAEEdbAAA

Cevap Anahtarı A DCAEAECBCECEDCBDEAEBEAEEECBBACDEAEEEEAAA

TYT Sosyal CEDEAbe E abCdDECBAb     

Cevap Anahtarı A CEDEADBEECECCBDECBADDEADE

TYT Matematik BACDCA DccDD  dC DeDb DcD BAEb BB  C Db 

Cevap Anahtarı A BACDCACDEBDDAECCCDCDDADADBBAECBBBECCEDDA

TYT Fen EaE dcaCe    E A  eE

Cevap Anahtarı A EBECCEDCDBBDAEAAACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
SAYILAR 1 1 0 100
Sayı Problemleri 10 4 3 40
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
İvme 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakteriler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET EMİR 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 22,43 21,71 19,80

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,39 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,19 0,34 0,32

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,26 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 8,62 8,66 8,20

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 12,23 10,08 7,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,94 2,09 1,19

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 15,17 12,18 8,47

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,83 1,38 1,14

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,12 2,14 1,52

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,12 1,58 0,99

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 7,07 5,10 3,64

Toplam: 120 45 22 39,50 33 53,29 47,65 40,11

TYT Türkçe DabEdECBC b DeB E EBEAaEEedBdbDE  EdaAA 

Cevap Anahtarı A DCAEAECBCECEDCBDEAEBEAEEECBBACDEAEEEEAAA

TYT Sosyal       d c cCC DECBAc     

Cevap Anahtarı A CEDEADBEECECCBDECBADDEADE

TYT Matematik dACbCA cEBDD  CC b                      

Cevap Anahtarı A BACDCACDEBDDAECCCDCDDADADBBAECBBBECCEDDA

TYT Fen EBEe  aC     EA    E

Cevap Anahtarı A EBECCEDCDBBDAEAAACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 1 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 0 1 0
SAYILAR 1 1 0 100
Sayı Problemleri 10 2 1 20
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakteriler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN Ç 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 22,43 21,71 19,80

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,39 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,19 0,34 0,32

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,26 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,79 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 8,62 8,66 8,20

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 12,23 10,08 7,28

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,94 2,09 1,19

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 15,17 12,18 8,47

Fizik 7 4 0 4,00 57 1,83 1,38 1,14

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,12 2,14 1,52

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,12 1,58 0,99

TYT Fen 20 9 2 8,50 43 7,07 5,10 3,64

Toplam: 120 76 12 73,00 61 53,29 47,65 40,11

TYT Türkçe AECBDCAEDCBDCaC EAEEEAEBBBECCDdeEEcAdEbA

Cevap Anahtarı B AECBDCAEDCBDCECEEAEEEAEBBBECCDAAEEEAEEAA

TYT Sosyal DECEAe   bC ECDEA CB     

Cevap Anahtarı B DECEABDECECBECDEADCBDEDEA

TYT Matematik CACDBACDD EEBDeDD  C   Ad    BEC  B     

Cevap Anahtarı B CACDBACDDAEEBDCDDACCCDBAEDADBBECCBBDDACE

TYT Fen   EEB DDC   d A dAE 

Cevap Anahtarı B CCEEBEDDCDBBEAACAAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
SAYILAR 1 1 0 100
Sayı Problemleri 10 4 1 40
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYÇAMELDA BAŞKÖY 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 15 15,25 38 22,43 21,71 19,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,39 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,19 0,34 0,32

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,26 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,79 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 8,62 8,66 8,20

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 12,23 10,08 7,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,94 2,09 1,19

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 15,17 12,18 8,47

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,83 1,38 1,14

Kimya 7 1 3 0,25 4 3,12 2,14 1,52

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,12 1,58 0,99

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 7,07 5,10 3,64

Toplam: 120 31 24 25,00 21 53,29 47,65 40,11

TYT Türkçe Da  dECB  d DCB EAEeEAEaECdBedDaecddaAAb

Cevap Anahtarı A DCAEAECBCECEDCBDEAEBEAEEECBBACDEAEEEEAAA

TYT Sosyal eccEA  d  a C DECBb      

Cevap Anahtarı A CEDEADBEECECCBDECBADDEADE

TYT Matematik   CD                                    

Cevap Anahtarı A BACDCACDEBDDAECCCDCDDADADBBAECBBBECCEDDA

TYT Fen E E    bc c  E      

Cevap Anahtarı A EBECCEDCDBBDAEAAACBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 4 20
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
SAYILAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 10 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakteriler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM GİZİROĞLU 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 22,43 21,71 19,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,39 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,19 0,34 0,32

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,26 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,79 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 8,62 8,66 8,20

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 12,23 10,08 7,28

Geometri 10 7 2 6,50 65 2,94 2,09 1,19

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77 15,17 12,18 8,47

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,83 1,38 1,14

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,12 2,14 1,52

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,12 1,58 0,99

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 7,07 5,10 3,64

Toplam: 120 82 30 74,50 62 53,29 47,65 40,11

TYT Türkçe bCeEdECBCaCEaCBcEAbdEAaEECBBdbDcddEEEAAb

Cevap Anahtarı A DCAEAECBCECEDCBDEAEBEAEEECBBACDEAEEEEAAA

TYT Sosyal CcDEdad E EeC DECBA      

Cevap Anahtarı A CEDEADBEECECCBDECBADDEADE

TYT Matematik BcCcCA DEBDDAECC DCDbADADBBAECBBaECCE cA

Cevap Anahtarı A BACDCACDEBDDAECCCDCDDADADBBAECBBBECCEDDA

TYT Fen EaEbaEDCDBB AEAAdaBE

Cevap Anahtarı A EBECCEDCDBBDAEAAACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
SAYILAR 1 1 0 100
Sayı Problemleri 10 7 1 70
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 1 50
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Çevre Kimyası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakteriler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA CENGİZ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 22,43 21,71 19,80

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,39 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,19 0,34 0,32

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,26 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,79 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 8,62 8,66 8,20

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 12,23 10,08 7,28

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,94 2,09 1,19

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 15,17 12,18 8,47

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,83 1,38 1,14

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,12 2,14 1,52

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,12 1,58 0,99

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 7,07 5,10 3,64

Toplam: 120 64 22 58,50 49 53,29 47,65 40,11

TYT Türkçe AECBaCeEDCBDCddEEAbEEAEBdBECaDdAEEabEEAA

Cevap Anahtarı B AECBDCAEDCBDCECEEAEEEAEBBBECCDAAEEEAEEAA

TYT Sosyal  dCEAda  ECa CDEA CB     

Cevap Anahtarı B DECEABDECECBECDEADCBDEDEA

TYT Matematik CA  BAC D   B CD baC   cE AD B C        

Cevap Anahtarı B CACDBACDDAEEBDCDDACCCDBAEDADBBECCBBDDACE

TYT Fen b  EaE Da  cE  eAAEB

Cevap Anahtarı B CCEEBEDDCDBBEAACAAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
SAYILAR 1 1 0 100
Sayı Problemleri 10 3 2 30
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLAR SARI 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 22,43 21,71 19,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,39 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,19 0,34 0,32

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,26 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,79 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 8,62 8,66 8,20

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 12,23 10,08 7,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,94 2,09 1,19

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 15,17 12,18 8,47

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,83 1,38 1,14

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,12 2,14 1,52

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,12 1,58 0,99

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 7,07 5,10 3,64

Toplam: 120 54 28 47,00 39 53,29 47,65 40,11

TYT Türkçe AcCdDCeEDCaDCc EEAEEcccBBBECCDAAEEEAEbbc

Cevap Anahtarı B AECBDCAEDCBDCECEEAEEEAEBBBECCDAAEEEAEEAA

TYT Sosyal cECEdd   EC beDEA Ce     

Cevap Anahtarı B DECEABDECECBECDEADCBDEDEA

TYT Matematik CAecBca       C  ACC   A D              

Cevap Anahtarı B CACDBACDDAEEBDCDDACCCDBAEDADBBECCBBDDACE

TYT Fen C  EaEa C  cEAdaAeEe

Cevap Anahtarı B CCEEBEDDCDBBEAACAAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 2 1 1 50
Kesir Problemleri 2 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
Sayı Problemleri 10 5 1 50
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
İvme 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Çevre Kimyası 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLRUBA GÜLSÜN 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 11 18,25 46 22,43 21,71 19,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,39 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,19 0,34 0,32

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,26 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,79 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 8,62 8,66 8,20

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 12,23 10,08 7,28

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,94 2,09 1,19

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 15,17 12,18 8,47

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,83 1,38 1,14

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,12 2,14 1,52

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,12 1,58 0,99

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 7,07 5,10 3,64

Toplam: 120 47 18 42,50 35 53,29 47,65 40,11

TYT Türkçe bCAEeECdC b DeeDEAaBEA EECBBddD dEa  A  

Cevap Anahtarı A DCAEAECBCECEDCBDEAEBEAEEECBBACDEAEEEEAAA

TYT Sosyal dEDEd d    eC DECBA      

Cevap Anahtarı A CEDEADBEECECCBDECBADDEADE

TYT Matematik BbC CACDEBDaA CC  C  b      E   B       

Cevap Anahtarı A BACDCACDEBDDAECCCDCDDADADBBAECBBBECCEDDA

TYT Fen         D       A   

Cevap Anahtarı A EBECCEDCDBBDAEAAACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 3 40
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
Sayı Problemleri 10 4 1 40
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bakteriler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞAN ALP TARI 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 3 3,25 8 22,43 21,71 19,80

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 12,23 10,08 7,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,94 2,09 1,19

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 15,17 12,18 8,47

Toplam: 120 10 7 8,25 7 53,29 47,65 40,11

TYT Türkçe  Eb  abE CB                             

Cevap Anahtarı B AECBDCAEDCBDCECEEAEEEAEBBBECCDAAEEEAEEAA

TYT Matematik d  DB C a     Cc bCC                    

Cevap Anahtarı B CACDBACDDAEEBDCDDACCCDBAEDADBBECCBBDDACE
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 4 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 2 1 1 50
Kesir Problemleri 2 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 10 3 2 30
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 0 0 0



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NUR YURT LU 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 22,43 21,71 19,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,39 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,19 0,34 0,32

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,26 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,79 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 8,62 8,66 8,20

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 12,23 10,08 7,28

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,94 2,09 1,19

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18 15,17 12,18 8,47

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,83 1,38 1,14

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,12 2,14 1,52

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,12 1,58 0,99

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 7,07 5,10 3,64

Toplam: 120 47 37 37,75 31 53,29 47,65 40,11

TYT Türkçe ecCBaCAEDCBeCE bEAbcEbcBaBECdDA EbbAEbAA

Cevap Anahtarı B AECBDCAEDCBDCECEEAEEEAEBBBECCDAAEEEAEEAA

TYT Sosyal DEecdcac  C  CDEA bB     

Cevap Anahtarı B DECEABDECECBECDEADCBDEDEA

TYT Matematik eAa  ACc   c DeD   Cd        B dC B     

Cevap Anahtarı B CACDBACDDAEEBDCDDACCCDBAEDADBBECCBBDDACE

TYT Fen eb EaEacb  BE ee bEB

Cevap Anahtarı B CCEEBEDDCDBBEAACAAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 2 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 1 1 50
Kesir Problemleri 2 0 1 0
SAYILAR 1 1 0 100
Sayı Problemleri 10 2 3 20
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 10 16,50 41 22,43 21,71 19,80

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,39 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,19 0,34 0,32

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,26 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,79 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 8,62 8,66 8,20

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 12,23 10,08 7,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,94 2,09 1,19

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 15,17 12,18 8,47

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,83 1,38 1,14

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,12 2,14 1,52

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,12 1,58 0,99

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 7,07 5,10 3,64

Toplam: 120 31 15 27,25 23 53,29 47,65 40,11

TYT Türkçe  CAEdEC C   DCd aAEB AbbE  BACDabd bbAA 

Cevap Anahtarı A DCAEAECBCECEDCBDEAEBEAEEECBBACDEAEEEEAAA

TYT Sosyal CEcE  d E  Ca DECBA      

Cevap Anahtarı A CEDEADBEECECCBDECBADDEADE

TYT Matematik   C e                                   

Cevap Anahtarı A BACDCACDEBDDAECCCDCDDADADBBAECBBBECCEDDA

TYT Fen   b          E      

Cevap Anahtarı A EBECCEDCDBBDAEAAACBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 3 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 4 20
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 2 1 1 50
Kesir Problemleri 2 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 10 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakteriler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKAM KARAGÖZ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43 22,43 21,71 19,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,39 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,19 0,34 0,32

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,26 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 8,62 8,66 8,20

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 12,23 10,08 7,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,94 2,09 1,19

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 15,17 12,18 8,47

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,83 1,38 1,14

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,12 2,14 1,52

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,12 1,58 0,99

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 7,07 5,10 3,64

Toplam: 120 47 26 40,50 34 53,29 47,65 40,11

TYT Türkçe cECB CAE        EAEEcdEBdBECbDAedEbAEddc

Cevap Anahtarı B AECBDCAEDCBDCECEEAEEEAEBBBECCDAAEEEAEEAA

TYT Sosyal DddEAd   EC abDEADeB     

Cevap Anahtarı B DECEABDECECBECDEADCBDEDEA

TYT Matematik CA DB C D EdBDbD Add    c A             

Cevap Anahtarı B CACDBACDDAEEBDCDDACCCDBAEDADBBECCBBDDACE

TYT Fen e  E E cCaBcE       

Cevap Anahtarı B CCEEBEDDCDBBEAACAAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
SAYILAR 1 1 0 100
Sayı Problemleri 10 2 3 20
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATIMA ORDU 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 22,43 21,71 19,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,39 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,19 0,34 0,32

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,26 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,79 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 8,62 8,66 8,20

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 12,23 10,08 7,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,94 2,09 1,19

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 15,17 12,18 8,47

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,83 1,38 1,14

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,12 2,14 1,52

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,12 1,58 0,99

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 7,07 5,10 3,64

Toplam: 120 40 17 35,75 30 53,29 47,65 40,11

TYT Türkçe dECBbCAEDCB    baAEEEAEBdBECCDAAEbEAEbeA

Cevap Anahtarı B AECBDCAEDCBDCECEEAEEEAEBBBECCDAAEEEAEEAA

TYT Sosyal cECcca c     C EA CB     

Cevap Anahtarı B DECEABDECECBECDEADCBDEDEA

TYT Matematik e  cB         C  ACCb                   

Cevap Anahtarı B CACDBACDDAEEBDCDDACCCDBAEDADBBECCBBDDACE

TYT Fen e                   

Cevap Anahtarı B CCEEBEDDCDBBEAACAAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 10 4 1 40
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0
Mercekler 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMAGÜL ÇEKĞEL 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 22,43 21,71 19,80

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,39 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,19 0,34 0,32

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,26 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,79 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 8,62 8,66 8,20

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 12,23 10,08 7,28

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,94 2,09 1,19

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 15,17 12,18 8,47

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,83 1,38 1,14

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,12 2,14 1,52

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,12 1,58 0,99

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 7,07 5,10 3,64

Toplam: 120 65 24 59,00 49 53,29 47,65 40,11

TYT Türkçe AECBeaAEDCBDCEb EA EEAEBdBECCDdeEEEA E A

Cevap Anahtarı B AECBDCAEDCBDCECEEAEEEAEBBBECCDAAEEEAEEAA

TYT Sosyal DECcAda  ECddCDEA CB     

Cevap Anahtarı B DECEABDECECBECDEADCBDEDEA

TYT Matematik C   Bc  D EEBeCD  CC b  E    Ba   B   d 

Cevap Anahtarı B CACDBACDDAEEBDCDDACCCDBAEDADBBECCBBDDACE

TYT Fen baEEaEaab BcEA aAAEB

Cevap Anahtarı B CCEEBEDDCDBBEAACAAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 10 4 1 40
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Çevre Kimyası 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ERYILMAZ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 22,43 21,71 19,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,39 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,19 0,34 0,32

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,26 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 8,62 8,66 8,20

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 12,23 10,08 7,28

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,94 2,09 1,19

TYT Matematik 40 13 8 11,00 28 15,17 12,18 8,47

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,83 1,38 1,14

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,12 2,14 1,52

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,12 1,58 0,99

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 7,07 5,10 3,64

Toplam: 120 57 26 50,50 42 53,29 47,65 40,11

TYT Türkçe DCbE ECBe CaDCBDEAcBEAaEECBBdCaEbE EcAAA

Cevap Anahtarı A DCAEAECBCECEDCBDEAEBEAEEECBBACDEAEEEEAAA

TYT Sosyal CcDEd e    eC DECBAb     

Cevap Anahtarı A CEDEADBEECECCBDECBADDEADE

TYT Matematik BA  CA DcceDAE C  a  b  DB Ad  Ba d     

Cevap Anahtarı A BACDCACDEBDDAECCCDCDDADADBBAECBBBECCEDDA

TYT Fen Edd    CD BD  d AeB 

Cevap Anahtarı A EBECCEDCDBBDAEAAACBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 4 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
Sayı Problemleri 10 1 2 10
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 2 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bakteriler 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE NUR TAKLAK 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 22,43 21,71 19,80

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,39 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,19 0,34 0,32

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,26 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,79 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 1 7,75 39 8,62 8,66 8,20

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 12,23 10,08 7,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,94 2,09 1,19

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 15,17 12,18 8,47

Toplam: 120 42 13 38,75 32 53,29 47,65 40,11

TYT Türkçe bCeEdECB E bDeBcEAEBEAbEECcBACDE  EbbAA 

Cevap Anahtarı A DCAEAECBCECEDCBDEAEBEAEEECBBACDEAEEEEAAA

TYT Sosyal C D   a     C DECBA      

Cevap Anahtarı A CEDEADBEECECCBDECBADDEADE

TYT Matematik Bc  CA  E     CC eCD A                  

Cevap Anahtarı A BACDCACDEBDDAECCCDCDDADADBBAECBBBECCEDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 1 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
Sayı Problemleri 10 5 1 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVA BUSE AŞCI 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 22,43 21,71 19,80

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,39 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,19 0,34 0,32

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,26 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,79 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 8,62 8,66 8,20

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 12,23 10,08 7,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,94 2,09 1,19

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 15,17 12,18 8,47

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,83 1,38 1,14

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,12 2,14 1,52

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,12 1,58 0,99

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 7,07 5,10 3,64

Toplam: 120 36 29 28,75 24 53,29 47,65 40,11

TYT Türkçe  CAEdEdBCdd DCa EbEeEAcEE  BAbDaAc EEAc 

Cevap Anahtarı A DCAEAECBCECEDCBDEAEBEAEEECBBACDEAEEEEAAA

TYT Sosyal CEbE  d     C DdCBAb     

Cevap Anahtarı A CEDEADBEECECCBDECBADDEADE

TYT Matematik cc  dA     a      e   D                 

Cevap Anahtarı A BACDCACDEBDDAECCCDCDDADADBBAECBBBECCEDDA

TYT Fen Ecdee ab  B eEAA a  

Cevap Anahtarı A EBECCEDCDBBDAEAAACBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 3 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
Sayı Problemleri 10 1 1 10
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Çevre Kimyası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakteriler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA TINMAZ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 22,43 21,71 19,80

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,39 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,19 0,34 0,32

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,26 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 8,62 8,66 8,20

Matematik-1 30 17 8 15,00 50 12,23 10,08 7,28

Geometri 10 5 3 4,25 43 2,94 2,09 1,19

TYT Matematik 40 22 11 19,25 48 15,17 12,18 8,47

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,83 1,38 1,14

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,12 2,14 1,52

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,12 1,58 0,99

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 7,07 5,10 3,64

Toplam: 120 59 40 49,00 41 53,29 47,65 40,11

TYT Türkçe eECB CAEDCBeCE EdAbbcdc BeE CDAed cAEc A

Cevap Anahtarı B AECBDCAEDCBDCECEEAEEEAEBBBECCDAAEEEAEEAA

TYT Sosyal bEaE dcbecC  C EAbCB     

Cevap Anahtarı B DECEABDECECBECDEADCBDEDEA

TYT Matematik CA DBACcDAEcBDbD bdC bacE AD BceC BD ACc

Cevap Anahtarı B CACDBACDDAEEBDCDDACCCDBAEDADBBECCBBDDACE

TYT Fen bd EaEaDaDBBE Aa b e

Cevap Anahtarı B CCEEBEDDCDBBEAACAAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 4 1 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 3 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 4 20
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
SAYILAR 1 1 0 100
Sayı Problemleri 10 2 4 20
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMET YAŞAR 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 2 2,50 6 22,43 21,71 19,80

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,39 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,19 0,34 0,32

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,26 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,79 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 1 0 1,00 5 8,62 8,66 8,20

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 12,23 10,08 7,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,94 2,09 1,19

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 15,17 12,18 8,47

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,83 1,38 1,14

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,12 2,14 1,52

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,12 1,58 0,99

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 7,07 5,10 3,64

Toplam: 120 5 7 3,25 3 53,29 47,65 40,11

TYT Türkçe cECa                             E      

Cevap Anahtarı B AECBDCAEDCBDCECEEAEEEAEBBBECCDAAEEEAEEAA

TYT Sosyal        E                 

Cevap Anahtarı B DECEABDECECBECDEADCBDEDEA

TYT Matematik       ae                                

Cevap Anahtarı B CACDBACDDAEEBDCDDACCCDBAEDADBBECCBBDDACE

TYT Fen e            dA d   

Cevap Anahtarı B CCEEBEDDCDBBEAACAAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 4 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 0 10
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
SAYILAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 10 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0
Mercekler 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Çevre Kimyası 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAA  TAŞKIN 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 22,43 21,71 19,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,39 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,19 0,34 0,32

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,26 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 8,62 8,66 8,20

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 12,23 10,08 7,28

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,94 2,09 1,19

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 15,17 12,18 8,47

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,83 1,38 1,14

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,12 2,14 1,52

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,12 1,58 0,99

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 7,07 5,10 3,64

Toplam: 120 48 24 42,00 35 53,29 47,65 40,11

TYT Türkçe aCeE ECBC  EDCB EdEBEAbaECdBdCDEe EEcAAb

Cevap Anahtarı A DCAEAECBCECEDCBDEAEBEAEEECBBACDEAEEEEAAA

TYT Sosyal CEcdd  EE  aC DECBAD     

Cevap Anahtarı A CEDEADBEECECCBDECBADDEADE

TYT Matematik B C     c D    C               B    c   

Cevap Anahtarı A BACDCACDEBDDAECCCDCDDADADBBAECBBBECCEDDA

TYT Fen EadC   Cb cDAEb baeE

Cevap Anahtarı A EBECCEDCDBBDAEAAACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 2 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 10 1 0 10
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100
İvme 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Çevre Kimyası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakteriler 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREMCAN CANDAN 56789  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 22,43 21,71 19,80

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,39 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,19 0,34 0,32

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,26 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 8,62 8,66 8,20

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 12,23 10,08 7,28

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,94 2,09 1,19

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81 15,17 12,18 8,47

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,83 1,38 1,14

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,12 2,14 1,52

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,12 1,58 0,99

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 7,07 5,10 3,64

Toplam: 120 88 25 81,75 68 53,29 47,65 40,11

TYT Türkçe AECBDCAEDCBaCECEEAEbEdcBBBEeCDdddEEAddAA

Cevap Anahtarı B AECBDCAEDCBDCECEEAEEEAEBBBECCDAAEEEAEEAA

TYT Sosyal DECEdd  CECBEbDEADCB     

Cevap Anahtarı B DECEABDECECBECDEADCBDEDEA

TYT Matematik CA DBACDDAEEBDeDDbCC DBAEDADBa CC BDDACE

Cevap Anahtarı B CACDBACDDAEEBDCDDACCCDBAEDADBBECCBBDDACE

TYT Fen edEEaEaDC BBEdeecAEe

Cevap Anahtarı B CCEEBEDDCDBBEAACAAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 4 20
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Sayı Problemleri 10 6 2 60
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Çevre Kimyası 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER KARTAL 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 22,43 21,71 19,80

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,39 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,19 0,34 0,32

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,26 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 8,62 8,66 8,20

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 12,23 10,08 7,28

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,94 2,09 1,19

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84 15,17 12,18 8,47

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,83 1,38 1,14

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,12 2,14 1,52

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,12 1,58 0,99

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 7,07 5,10 3,64

Toplam: 120 96 24 90,00 75 53,29 47,65 40,11

TYT Türkçe AECBDCAEeCBDCcCEEAEEEAcddBECaDdedEEbEEbA

Cevap Anahtarı B AECBDCAEDCBDCECEEAEEEAEBBBECCDAAEEEAEEAA

TYT Sosyal DECEAdDEebCdECDEADCB     

Cevap Anahtarı B DECEABDECECBECDEADCBDEDEA

TYT Matematik CACDBACDDAEEBDeDDbCCeeaAEDADBBECCBBDDACE

Cevap Anahtarı B CACDBACDDAEEBDCDDACCCDBAEDADBBECCBBDDACE

TYT Fen eaEEBEDDCDBcEAdCAAEB

Cevap Anahtarı B CCEEBEDDCDBBEAACAAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Sayı Problemleri 10 6 4 60
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Çevre Kimyası 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAVİ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 22,43 21,71 19,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,39 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,19 0,34 0,32

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,26 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,79 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 8,62 8,66 8,20

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 12,23 10,08 7,28

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,94 2,09 1,19

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79 15,17 12,18 8,47

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,83 1,38 1,14

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,12 2,14 1,52

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,12 1,58 0,99

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 7,07 5,10 3,64

Toplam: 120 89 25 82,75 69 53,29 47,65 40,11

TYT Türkçe DaAEdECBCcCEDCBDEAEBEAEEECdBdCDEAEEdbAAA

Cevap Anahtarı A DCAEAECBCECEDCBDEAEBEAEEECBBACDEAEEEEAAA

TYT Sosyal CEbEdad cedCC DECBA      

Cevap Anahtarı A CEDEADBEECECCBDECBADDEADE

TYT Matematik BACDCA DEBDDAECCbeeD ADADBaAECBBBECdEDDA

Cevap Anahtarı A BACDCACDEBDDAECCCDCDDADADBBAECBBBECCEDDA

TYT Fen EaEedEaCDaBD EAAeCBE

Cevap Anahtarı A EBECCEDCDBBDAEAAACBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Sayı Problemleri 10 5 3 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakteriler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHLİKA 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 22,43 21,71 19,80

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,39 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,19 0,34 0,32

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,26 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 8,62 8,66 8,20

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 12,23 10,08 7,28

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,94 2,09 1,19

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 15,17 12,18 8,47

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,83 1,38 1,14

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,12 2,14 1,52

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,12 1,58 0,99

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 7,07 5,10 3,64

Toplam: 120 82 20 77,00 64 53,29 47,65 40,11

TYT Türkçe AECBDaAEDCBDCcCEEAbEEcaBBBEeCDdAEEEAEEAA

Cevap Anahtarı B AECBDCAEDCBDCECEEAEEEAEBBBECCDAAEEEAEEAA

TYT Sosyal DECEdd b ECBdCDEADCB     

Cevap Anahtarı B DECEABDECECBECDEADCBDEDEA

TYT Matematik C  DBACcDAEEBDe  b C    E    BEC BB DA E

Cevap Anahtarı B CACDBACDDAEEBDCDDACCCDBAEDADBBECCBBDDACE

TYT Fen eaEEBEaDCDBcEAeCAAEd

Cevap Anahtarı B CCEEBEDDCDBBEAACAAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 0 1 0
SAYILAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 10 1 2 10
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Çevre Kimyası 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜNTEHA ASA 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 22,43 21,71 19,80

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,39 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,19 0,34 0,32

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,26 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,79 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 8,62 8,66 8,20

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 12,23 10,08 7,28

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,94 2,09 1,19

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 15,17 12,18 8,47

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,83 1,38 1,14

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,12 2,14 1,52

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,12 1,58 0,99

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 7,07 5,10 3,64

Toplam: 120 79 18 74,50 62 53,29 47,65 40,11

TYT Türkçe dECB aAEDCBDCEd EAbEEdEBdBECCDdAEEaAEbbA

Cevap Anahtarı B AECBDCAEDCBDCECEEAEEEAEBBBECCDAAEEEAEEAA

TYT Sosyal DdCE      C ECDEA CB     

Cevap Anahtarı B DECEABDECECBECDEADCBDEDEA

TYT Matematik CACDBAC DAEEBDeDbACCC BAEDAD B    B     

Cevap Anahtarı B CACDBACDDAEEBDCDDACCCDBAEDADBBECCBBDDACE

TYT Fen a EEcEaDbDBBEAeCAAEB

Cevap Anahtarı B CCEEBEDDCDBBEAACAAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
SAYILAR 1 1 0 100
Sayı Problemleri 10 7 2 70
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Çevre Kimyası 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜZEYYEN FİDAN 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 22,43 21,71 19,80

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,39 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,19 0,34 0,32

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,26 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,79 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 8,62 8,66 8,20

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 12,23 10,08 7,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,94 2,09 1,19

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 15,17 12,18 8,47

Fizik 7 3 0 3,00 43 1,83 1,38 1,14

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,12 2,14 1,52

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,12 1,58 0,99

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 7,07 5,10 3,64

Toplam: 120 36 19 31,25 26 53,29 47,65 40,11

TYT Türkçe  ECcDCAEDCBe   bdAabEAEBdBEedDAAEbbA b A

Cevap Anahtarı B AECBDCAEDCBDCECEEAEEEAEBBBECCDAAEEEAEEAA

TYT Sosyal Dde  d         EA bB     

Cevap Anahtarı B DECEABDECECBECDEADCBDEDEA

TYT Matematik C   B   D    D    a                     

Cevap Anahtarı B CACDBACDDAEEBDCDDACCCDBAEDADBBECCBBDDACE

TYT Fen C  E E DC     Aed   

Cevap Anahtarı B CCEEBEDDCDBBEAACAAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 5 40
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 10 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
İvme 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER MEYDE 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 22,43 21,71 19,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,39 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,19 0,34 0,32

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,26 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 8,62 8,66 8,20

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 12,23 10,08 7,28

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,94 2,09 1,19

TYT Matematik 40 27 6 25,50 64 15,17 12,18 8,47

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,83 1,38 1,14

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,12 2,14 1,52

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,12 1,58 0,99

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 7,07 5,10 3,64

Toplam: 120 74 33 65,75 55 53,29 47,65 40,11

TYT Türkçe DCbEdEdBCdbEDbBDEAEBEAbEEeBBACDbcc dcAAb

Cevap Anahtarı A DCAEAECBCECEDCBDEAEBEAEEECBBACDEAEEEEAAA

TYT Sosyal CEDbd e a ECCeDECBAD     

Cevap Anahtarı A CEDEADBEECECCBDECBADDEADE

TYT Matematik BbC CAdDEBDDAECC  eDDADADcBAE BBBadC D  

Cevap Anahtarı A BACDCACDEBDDAECCCDCDDADADBBAECBBBECCEDDA

TYT Fen EdEbaEebD BDdEAeA dE

Cevap Anahtarı A EBECCEDCDBBDAEAAACBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 4 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
SAYILAR 1 1 0 100
Sayı Problemleri 10 6 2 60
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 1 50
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Çevre Kimyası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakteriler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA BOZDEMİR 1905  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 22,43 21,71 19,80

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,39 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,19 0,34 0,32

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,26 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,79 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 8,62 8,66 8,20

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 12,23 10,08 7,28

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,94 2,09 1,19

TYT Matematik 40 32 3 31,25 78 15,17 12,18 8,47

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,83 1,38 1,14

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,12 2,14 1,52

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,12 1,58 0,99

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 7,07 5,10 3,64

Toplam: 120 92 20 87,00 73 53,29 47,65 40,11

TYT Türkçe  CAEAECBCECEDCBDEAEddAEEECaBACDbcd EEAAA

Cevap Anahtarı A DCAEAECBCECEDCBDEAEBEAEEECBBACDEAEEEEAAA

TYT Sosyal CEDbAadcdCaCCaDECBA      

Cevap Anahtarı A CEDEADBEECECCBDECBADDEADE

TYT Matematik dACcC CDEBDDAECC DeDDADADBBAE  BBECCED A

Cevap Anahtarı A BACDCACDEBDDAECCCDCDDADADBBAECBBBECCEDDA

TYT Fen EBEeaEDCDBBDAEcAdCBE

Cevap Anahtarı A EBECCEDCDBBDAEAAACBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
SAYILAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 10 8 1 80
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Çevre Kimyası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakteriler 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER KAYA 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 17 13,75 34 22,43 21,71 19,80

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,39 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,19 0,34 0,32

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,26 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 8,62 8,66 8,20

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 12,23 10,08 7,28

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,94 2,09 1,19

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 15,17 12,18 8,47

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,83 1,38 1,14

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,12 2,14 1,52

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,12 1,58 0,99

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 7,07 5,10 3,64

Toplam: 120 45 27 38,25 32 53,29 47,65 40,11

TYT Türkçe cCbEAEC Cc  DCBDcAEedAbEaCeeAdD dd dbAcb

Cevap Anahtarı A DCAEAECBCECEDCBDEAEBEAEEECBBACDEAEEEEAAA

TYT Sosyal CEDE   d e aCBDECBAD     

Cevap Anahtarı A CEDEADBEECECCBDECBADDEADE

TYT Matematik Bb  b   d DD  CC  C    A       BB d     

Cevap Anahtarı A BACDCACDEBDDAECCCDCDDADADBBAECBBBECCEDDA

TYT Fen c  C   C     EAed BE

Cevap Anahtarı A EBECCEDCDBBDAEAAACBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 5 30
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
SAYILAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 10 3 0 30
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 1 50
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0
Mercekler 1 1 0 100
İvme 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakteriler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ BOZTAŞ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 22,43 21,71 19,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,39 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,19 0,34 0,32

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,26 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 8,62 8,66 8,20

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 12,23 10,08 7,28

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,94 2,09 1,19

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 15,17 12,18 8,47

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,83 1,38 1,14

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,12 2,14 1,52

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,12 1,58 0,99

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 7,07 5,10 3,64

Toplam: 120 50 29 42,75 36 53,29 47,65 40,11

TYT Türkçe dECB CbEDeBDCcbEEAdbEAEBdBECdDAAEEbAEEAc

Cevap Anahtarı B AECBDCAEDCBDCECEEAEEEAEBBBECCDAAEEEAEEAA

TYT Sosyal bdeEAa    C  bDEAbCB     

Cevap Anahtarı B DECEABDECECBECDEADCBDEDEA

TYT Matematik C            c   ACCb     d  B C  B     

Cevap Anahtarı B CACDBACDDAEEBDCDDACCCDBAEDADBBECCBBDDACE

TYT Fen   EEaEacC  cdAAadbEe

Cevap Anahtarı B CCEEBEDDCDBBEAACAAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 0 1 0
SAYILAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 10 3 1 30
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Çevre Kimyası 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ SEVİNÇ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 22,43 21,71 19,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,39 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,19 0,34 0,32

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,26 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,79 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 8,62 8,66 8,20

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 12,23 10,08 7,28

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,94 2,09 1,19

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34 15,17 12,18 8,47

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,83 1,38 1,14

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,12 2,14 1,52

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,12 1,58 0,99

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 7,07 5,10 3,64

Toplam: 120 63 19 58,25 49 53,29 47,65 40,11

TYT Türkçe eCAEAECcCcbEDCBDEAEdEAEEECdBebDEAEEbEAAb

Cevap Anahtarı A DCAEAECBCECEDCBDEAEBEAEEECBBACDEAEEEEAAA

TYT Sosyal CEDdd d E dbC DECBA      

Cevap Anahtarı A CEDEADBEECECCBDECBADDEADE

TYT Matematik  AC CA DEBcD E                BBBEC     

Cevap Anahtarı A BACDCACDEBDDAECCCDCDDADADBBAECBBBECCEDDA

TYT Fen EaE   aCD  D E  AaBE

Cevap Anahtarı A EBECCEDCDBBDAEAAACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
Sayı Problemleri 10 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakteriler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE BİRGİN 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 22,43 21,71 19,80

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,39 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,19 0,34 0,32

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,26 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 8,62 8,66 8,20

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 12,23 10,08 7,28

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,94 2,09 1,19

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 15,17 12,18 8,47

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,83 1,38 1,14

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,12 2,14 1,52

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,12 1,58 0,99

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 7,07 5,10 3,64

Toplam: 120 92 22 86,50 72 53,29 47,65 40,11

TYT Türkçe AECBDCeEDCBDCECEEAa EAaBdBECCDdAEEaAEcbA

Cevap Anahtarı B AECBDCAEDCBDCECEEAEEEAEBBBECCDAAEEEAEEAA

TYT Sosyal cECEAdc CbCBECDEADCB     

Cevap Anahtarı B DECEABDECECBECDEADCBDEDEA

TYT Matematik C  DdAC DAEEBDCcDACCCb AEDADBBECdBBDDACE

Cevap Anahtarı B CACDBACDDAEEBDCDDACCCDBAEDADBBECCBBDDACE

TYT Fen eaEEaEaDCDBBdAeCAAEB

Cevap Anahtarı B CCEEBEDDCDBBEAACAAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
SAYILAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 10 7 2 70
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Çevre Kimyası 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE SEVİNÇ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 22,43 21,71 19,80

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,39 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,19 0,34 0,32

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,26 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 1 7,75 39 8,62 8,66 8,20

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 12,23 10,08 7,28

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,94 2,09 1,19

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 15,17 12,18 8,47

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,83 1,38 1,14

Kimya 7 3 0 3,00 43 3,12 2,14 1,52

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,12 1,58 0,99

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 7,07 5,10 3,64

Toplam: 120 56 20 51,00 43 53,29 47,65 40,11

TYT Türkçe  CAE EaB c EDCBDEAaBEAaEECceeCDEeEEdcbA 

Cevap Anahtarı A DCAEAECBCECEDCBDEAEBEAEEECBBACDEAEEEEAAA

TYT Sosyal            CCBDECBAb     

Cevap Anahtarı A CEDEADBEECECCBDECBADDEADE

TYT Matematik BA  CACDEBDDA bC  bD bD    Acb B        

Cevap Anahtarı A BACDCACDEBDDAECCCDCDDADADBBAECBBBECCEDDA

TYT Fen Ee  e   D  D EAdACB 

Cevap Anahtarı A EBECCEDCDBBDAEAAACBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
Sayı Problemleri 10 4 3 40
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
İvme 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakteriler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ENGİN 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 22,43 21,71 19,80

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,39 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,19 0,34 0,32

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,26 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 8,62 8,66 8,20

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 12,23 10,08 7,28

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,94 2,09 1,19

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 15,17 12,18 8,47

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,83 1,38 1,14

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,12 2,14 1,52

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,12 1,58 0,99

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 7,07 5,10 3,64

Toplam: 120 83 26 76,50 64 53,29 47,65 40,11

TYT Türkçe DeeEAECBCaCbDCBDEAEBEAEEECdBdeDEdd EaAAb

Cevap Anahtarı A DCAEAECBCECEDCBDEAEBEAEEECBBACDEAEEEEAAA

TYT Sosyal  cD bee E EeCaDECBAc     

Cevap Anahtarı A CEDEADBEECECCBDECBADDEADE

TYT Matematik BACcCACDEBDDAECC  eDD DA B AEeBBBECCED A

Cevap Anahtarı A BACDCACDEBDDAECCCDCDDADADBBAECBBBECCEDDA

TYT Fen EBEeaEaCDBBDAEcAAaBE

Cevap Anahtarı A EBECCEDCDBBDAEAAACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
SAYILAR 1 1 0 100
Sayı Problemleri 10 6 1 60
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Çevre Kimyası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakteriler 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAVAŞ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 22,43 21,71 19,80

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,39 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,19 0,34 0,32

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,26 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 8,62 8,66 8,20

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 12,23 10,08 7,28

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,94 2,09 1,19

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 15,17 12,18 8,47

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,83 1,38 1,14

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,12 2,14 1,52

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,12 1,58 0,99

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 7,07 5,10 3,64

Toplam: 120 102 16 98,00 82 53,29 47,65 40,11

TYT Türkçe eECdDCAEDCBDCcCEEAEEcAEBaBECCDdAEEEAEbAA

Cevap Anahtarı B AECBDCAEDCBDCECEEAEEEAEBBBECCDAAEEEAEEAA

TYT Sosyal DECEABD ebC dbDEADCB     

Cevap Anahtarı B DECEABDECECBECDEADCBDEDEA

TYT Matematik CACDBACDDAEEBDCDDACCCbBAEDADBBECCBBDDACE

Cevap Anahtarı B CACDBACDDAEEBDCDDACCCDBAEDADBBECCBBDDACE

TYT Fen eaEEBEaDCDBBEAeCAAEB

Cevap Anahtarı B CCEEBEDDCDBBEAACAAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Sayı Problemleri 10 9 1 90
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Çevre Kimyası 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE METE 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 22,43 21,71 19,80

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,39 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,19 0,34 0,32

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,26 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 8,62 8,66 8,20

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 12,23 10,08 7,28

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,94 2,09 1,19

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 15,17 12,18 8,47

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,83 1,38 1,14

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,12 2,14 1,52

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,12 1,58 0,99

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 7,07 5,10 3,64

Toplam: 120 77 19 72,25 60 53,29 47,65 40,11

TYT Türkçe AECB CAEDCBDCceEEAa EdEBcBECCDdeEEaAEEAA

Cevap Anahtarı B AECBDCAEDCBDCECEEAEEEAEBBBECCDAAEEEAEEAA

TYT Sosyal DECEAd   ECdb DEADCB     

Cevap Anahtarı B DECEABDECECBECDEADCBDEDEA

TYT Matematik  A DBA  DAEE DCaD CC ba ED D BaC B      

Cevap Anahtarı B CACDBACDDAEEBDCDDACCCDBAEDADBBECCBBDDACE

TYT Fen eaEEBE DCDBcEAAeAAEB

Cevap Anahtarı B CCEEBEDDCDBBEAACAAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
Sayı Problemleri 10 5 2 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Çevre Kimyası 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNO 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 22,43 21,71 19,80

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,39 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,19 0,34 0,32

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,26 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 8,62 8,66 8,20

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 12,23 10,08 7,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,94 2,09 1,19

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 15,17 12,18 8,47

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,83 1,38 1,14

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,12 2,14 1,52

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,12 1,58 0,99

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 7,07 5,10 3,64

Toplam: 120 30 23 24,25 20 53,29 47,65 40,11

TYT Türkçe bbAEeECB   EDCc EAadEA bE deAeDEbEcdaAA 

Cevap Anahtarı A DCAEAECBCECEDCBDEAEBEAEEECBBACDEAEEEEAAA

TYT Sosyal aED c          ECBAb     

Cevap Anahtarı A CEDEADBEECECCBDECBADDEADE

TYT Matematik         b  a     e                      

Cevap Anahtarı A BACDCACDEBDDAECCCDCDDADADBBAECBBBECCEDDA

TYT Fen EcEC    c B eE      

Cevap Anahtarı A EBECCEDCDBBDAEAAACBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 4 40
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 10 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
İvme 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Çevre Kimyası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakteriler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN AÇAR 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 9 15,75 39 18,29 21,71 19,80

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,73 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,04 0,34 0,32

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,68 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,39 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 6,84 8,66 8,20

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 4,82 10,08 7,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,52 2,09 1,19

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 5,34 12,18 8,47

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,38 1,38 1,14

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,07 2,14 1,52

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,21 1,58 0,99

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,66 5,10 3,64

Toplam: 120 24 17 19,75 16 31,12 47,65 40,11

TYT Türkçe  CbE ECB   EDCc EAbBEAbbEedBA Db   b  A 

Cevap Anahtarı A DCAEAECBCECEDCBDEAEBEAEEECBBACDEAEEEEAAA

TYT Sosyal ecc   e    CC b C Ab     

Cevap Anahtarı A CEDEADBEECECCBDECBADDEADE

TYT Matematik B                 e                     

Cevap Anahtarı A BACDCACDEBDDAECCCDCDDADADBBAECBBBECCEDDA

TYT Fen d E                 

Cevap Anahtarı A EBECCEDCDBBDAEAAACBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 3 40
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 10 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bakteriler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYTEN AÇELYA SEZGİN 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 18,29 21,71 19,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,73 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,04 0,34 0,32

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,68 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,39 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 6,84 8,66 8,20

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 4,82 10,08 7,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,52 2,09 1,19

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 5,34 12,18 8,47

Toplam: 120 37 18 32,50 27 31,12 47,65 40,11

TYT Türkçe aCAE ECBCE EDCB cAEBEAEEEedBeCDbecEdbAAA

Cevap Anahtarı A DCAEAECBCECEDCBDEAEBEAEEECBBACDEAEEEEAAA

TYT Sosyal CcDaA d  d CC DdCBA      

Cevap Anahtarı A CEDEADBEECECCBDECBADDEADE

TYT Matematik   b aA  a                               

Cevap Anahtarı A BACDCACDEBDDAECCCDCDDADADBBAECBBBECCEDDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 2 0 2 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
Sayı Problemleri 10 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA ÖRS 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 18,29 21,71 19,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,73 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,04 0,34 0,32

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,68 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,39 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 6,84 8,66 8,20

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 4,82 10,08 7,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,52 2,09 1,19

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 5,34 12,18 8,47

Toplam: 120 43 16 39,00 33 31,12 47,65 40,11

TYT Türkçe AECBbCeEDCBDCc EEAcEEAaeBBECaDAe EaA c A

Cevap Anahtarı B AECBDCAEDCBDCECEEAEEEAEBBBECCDAAEEEAEEAA

TYT Sosyal bECcde b ECB  DEADCB     

Cevap Anahtarı B DECEABDECECBECDEADCBDEDEA

TYT Matematik CA      D    DC  Ab                     

Cevap Anahtarı B CACDBACDDAEEBDCDDACCCDBAEDADBBECCBBDDACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 2 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
Sayı Problemleri 10 2 1 20
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 0 0 0



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TEPE 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 9 17,75 44 18,29 21,71 19,80

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,73 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,04 0,34 0,32

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,68 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,39 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 1 5,75 29 6,84 8,66 8,20

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 4,82 10,08 7,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,52 2,09 1,19

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 5,34 12,18 8,47

Toplam: 120 29 12 26,00 22 31,12 47,65 40,11

TYT Türkçe AECBc  EDCB  E Eadb EbaB BE CDde  aAEE A

Cevap Anahtarı B AECBDCAEDCBDCECEEAEEEAEBBBECCDAAEEEAEEAA

TYT Sosyal  E        Cd   EA CB     

Cevap Anahtarı B DECEABDECECBECDEADCBDEDEA

TYT Matematik              De  bCC                    

Cevap Anahtarı B CACDBACDDAEEBDCDDACCCDBAEDADBBECCBBDDACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 4 1 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 3 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 1 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 10 2 2 20
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 0 0 0



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YÜKSEK 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 18,29 21,71 19,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,73 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,04 0,34 0,32

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,68 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,39 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 6,84 8,66 8,20

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 4,82 10,08 7,28

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,52 2,09 1,19

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 5,34 12,18 8,47

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,38 1,38 1,14

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,07 2,14 1,52

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,21 1,58 0,99

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 0,66 5,10 3,64

Toplam: 120 54 21 48,75 41 31,12 47,65 40,11

TYT Türkçe AECBDCAEDCBDCaaEEAbaEdEBBeECCDdddEEAEabA

Cevap Anahtarı B AECBDCAEDCBDCECEEAEEEAEBBBECCDAAEEEAEEAA

TYT Sosyal DECcddcdCECBcaDEADCB     

Cevap Anahtarı B DECEABDECECBECDEADCBDEDEA

TYT Matematik eA  B   D  bBDe  ACC      A     C       

Cevap Anahtarı B CACDBACDDAEEBDCDDACCCDBAEDADBBECCBBDDACE

TYT Fen C                 E 

Cevap Anahtarı B CCEEBEDDCDBBEAACAAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 4 20
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
SAYILAR 1 1 0 100
Sayı Problemleri 10 3 1 30
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0
Mercekler 1 1 0 100
İvme 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR AYVA 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 18,29 21,71 19,80

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,73 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,04 0,34 0,32

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,68 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,39 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 6,84 8,66 8,20

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 4,82 10,08 7,28

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,52 2,09 1,19

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 5,34 12,18 8,47

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,38 1,38 1,14

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,07 2,14 1,52

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,21 1,58 0,99

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 0,66 5,10 3,64

Toplam: 120 59 19 54,25 45 31,12 47,65 40,11

TYT Türkçe DCeEdECBCaebDCBDEAEBEAEEECdBACDbecEcEAAb

Cevap Anahtarı A DCAEAECBCECEDCBDEAEBEAEEECBBACDEAEEEEAAA

TYT Sosyal CEDEAbecECdCCaDdCBAD     

Cevap Anahtarı A CEDEADBEECECCBDECBADDEADE

TYT Matematik B C CACDaBD   CC  e  A      E   B C     

Cevap Anahtarı A BACDCACDEBDDAECCCDCDDADADBBAECBBBECCEDDA

TYT Fen E            E      

Cevap Anahtarı A EBECCEDCDBBDAEAAACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
Sayı Problemleri 10 4 1 40
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakteriler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLTEN 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 3 5,25 13 18,29 21,71 19,80

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,73 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,04 0,34 0,32

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,68 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,39 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 1 1 0,75 4 6,84 8,66 8,20

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 4,82 10,08 7,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,52 2,09 1,19

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 5,34 12,18 8,47

Toplam: 120 13 5 11,75 10 31,12 47,65 40,11

TYT Türkçe                                AEEEAacdA

Cevap Anahtarı B AECBDCAEDCBDCECEEAEEEAEBBBECCDAAEEEAEEAA

TYT Sosyal   C  d                   

Cevap Anahtarı B DECEABDECECBECDEADCBDEDEA

TYT Matematik CA  B      b DC   C                     

Cevap Anahtarı B CACDBACDDAEEBDCDDACCCDBAEDADBBECCBBDDACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 4 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 1 20
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
Sayı Problemleri 10 2 0 20
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 0 0 0



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRA ERDAL 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 18,29 21,71 19,80

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,73 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,04 0,34 0,32

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,68 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,39 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 6,84 8,66 8,20

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 4,82 10,08 7,28

Geometri 10 1 3 0,25 3 0,52 2,09 1,19

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36 5,34 12,18 8,47

Toplam: 120 57 21 51,75 43 31,12 47,65 40,11

TYT Türkçe aCbEdECBCaCEDCBDEAEdaAEEE BBdCDEeEEbaAAb

Cevap Anahtarı A DCAEAECBCECEDCBDEAEBEAEEECBBACDEAEEEEAAA

TYT Sosyal CEDEA ddE dCCdDECBA      

Cevap Anahtarı A CEDEADBEECECCBDECBADDEADE

TYT Matematik BA cCA DEBDD EaC     b  DB AE   Baeb    

Cevap Anahtarı A BACDCACDEBDDAECCCDCDDADADBBAECBBBECCEDDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 0 1 0
SAYILAR 1 1 0 100
Sayı Problemleri 10 1 2 10
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 1 1 50
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM GÜNEVİ 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 12 15,00 38 18,29 21,71 19,80

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,73 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,04 0,34 0,32

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,68 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,39 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 6,84 8,66 8,20

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 4,82 10,08 7,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,52 2,09 1,19

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 5,34 12,18 8,47

Toplam: 120 25 18 20,50 17 31,12 47,65 40,11

TYT Türkçe  ECB CAE        EAbEEdEddaECCDdbdbbAEabA

Cevap Anahtarı B AECBDCAEDCBDCECEEAEEEAEBBBECCDAAEEEAEEAA

TYT Sosyal Dbdcda    Cd   EA CB     

Cevap Anahtarı B DECEABDECECBECDEADCBDEDEA

TYT Matematik  A                                      

Cevap Anahtarı B CACDBACDDAEEBDCDDACCCDBAEDADBBECCBBDDACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 2 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
Sayı Problemleri 10 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 0 0 0



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA KAMER 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 18,29 21,71 19,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,73 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,04 0,34 0,32

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,68 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,39 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 6,84 8,66 8,20

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 4,82 10,08 7,28

Geometri 10 4 0 4,00 40 0,52 2,09 1,19

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 5,34 12,18 8,47

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,38 1,38 1,14

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,07 2,14 1,52

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,21 1,58 0,99

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 0,66 5,10 3,64

Toplam: 120 53 21 47,75 40 31,12 47,65 40,11

TYT Türkçe eCAEdECB   dDCB EAcdEAa ECdeAaDEeE dEAAA

Cevap Anahtarı A DCAEAECBCECEDCBDEAEBEAEEECBBACDEAEEEEAAA

TYT Sosyal CEDbbbe ECdeC DECBA      

Cevap Anahtarı A CEDEADBEECECCBDECBADDEADE

TYT Matematik cAC    DEd eA  C  eD ADADB   C BB C    A

Cevap Anahtarı A BACDCACDEBDDAECCCDCDDADADBBAECBBBECCEDDA

TYT Fen                   BE

Cevap Anahtarı A EBECCEDCDBBDAEAAACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 2 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
SAYILAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 10 4 1 40
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bakteriler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER AÇAR 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 16 14,00 35 18,29 21,71 19,80

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,73 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,04 0,34 0,32

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,68 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,39 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 6,84 8,66 8,20

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 4,82 10,08 7,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,52 2,09 1,19

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 5,34 12,18 8,47

Toplam: 120 24 25 17,75 15 31,12 47,65 40,11

TYT Türkçe aCbEdECB b EDCBe cEcdAdbEede dD AE EbAAd

Cevap Anahtarı A DCAEAECBCECEDCBDEAEBEAEEECBBACDEAEEEEAAA

TYT Sosyal accd  d c b   DECBA      

Cevap Anahtarı A CEDEADBEECECCBDECBADDEADE

TYT Matematik B b a                                   

Cevap Anahtarı A BACDCACDEBDDAECCCDCDDADADBBAECBBBECCEDDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 5 20
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 2 0 2 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 10 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE K 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 18,29 21,71 19,80

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,73 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,04 0,34 0,32

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,68 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,39 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 6,84 8,66 8,20

Matematik-1 30 9 8 7,00 23 4,82 10,08 7,28

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,52 2,09 1,19

TYT Matematik 40 9 9 6,75 17 5,34 12,18 8,47

Toplam: 120 46 28 39,00 33 31,12 47,65 40,11

TYT Türkçe cCbEeECBbcdEDCBDEdEBEAbEECBBACDEedEaEAAA

Cevap Anahtarı A DCAEAECBCECEDCBDEAEBEAEEECBBACDEAEEEEAAA

TYT Sosyal Ccbbdcddb  CC DECBA      

Cevap Anahtarı A CEDEADBEECECCBDECBADDEADE

TYT Matematik d C eA  aBD   CC beD A Ab  d b a        

Cevap Anahtarı A BACDCACDEBDDAECCCDCDDADADBBAECBBBECCEDDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 2 1 1 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
SAYILAR 1 1 0 100
Sayı Problemleri 10 4 2 40
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMMÜ GÜLSÜM TÜRKMEN 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 13 12,75 32 18,29 21,71 19,80

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,73 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,04 0,34 0,32

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,68 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,39 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 6,84 8,66 8,20

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 4,82 10,08 7,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,52 2,09 1,19

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 5,34 12,18 8,47

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,38 1,38 1,14

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,07 2,14 1,52

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,21 1,58 0,99

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 0,66 5,10 3,64

Toplam: 120 26 19 21,25 18 31,12 47,65 40,11

TYT Türkçe  Eb  CeE eBD    dAE EdacBBECdDdeEbbA b A

Cevap Anahtarı B AECBDCAEDCBDCECEEAEEEAEBBBECCDAAEEEAEEAA

TYT Sosyal c CcAd   b   CDEA CB     

Cevap Anahtarı B DECEABDECECBECDEADCBDEDEA

TYT Matematik a  a                                    

Cevap Anahtarı B CACDBACDDAEEBDCDDACCCDBAEDADBBECCBBDDACE

TYT Fen C  E                

Cevap Anahtarı B CCEEBEDDCDBBEAACAAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 4 1 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 4 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 2 40
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 10 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0
Mercekler 1 1 0 100
İvme 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YILDIRIM 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 19 3,25 8 18,29 21,71 19,80

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,73 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,04 0,34 0,32

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,68 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,39 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 11 3,25 16 6,84 8,66 8,20

Matematik-1 30 2 14 -1,50 -5 4,82 10,08 7,28

Geometri 10 1 3 0,25 3 0,52 2,09 1,19

TYT Matematik 40 3 17 -1,25 -3 5,34 12,18 8,47

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,38 1,38 1,14

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,07 2,14 1,52

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,21 1,58 0,99

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,66 5,10 3,64

Toplam: 120 18 49 5,75 5 31,12 47,65 40,11

TYT Türkçe  CbE bCa  bdaba aebea aEadBBe  E  c   Ab

Cevap Anahtarı A DCAEAECBCECEDCBDEAEBEAEEECBBACDEAEEEEAAA

TYT Sosyal eEDEAedcbe e d aCBba     

Cevap Anahtarı A CEDEADBEECECCBDECBADDEADE

TYT Matematik dc  e C  dc   a e ba   Abddb d B  e aa  

Cevap Anahtarı A BACDCACDEBDDAECCCDCDDADADBBAECBBBECCEDDA

TYT Fen E be                

Cevap Anahtarı A EBECCEDCDBBDAEAAACBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 4 0 3 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 5 20
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 0 20
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
SAYILAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 10 1 4 10
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Üçgende Açılar 2 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bakteriler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0  MC

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 19 13,25 33 13,25 21,71 19,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,75 0,34 0,32

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,75 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,75 8,66 8,20

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 3,25 10,08 7,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 2,09 1,19

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 3,25 12,18 8,47

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,75 1,38 1,14

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 2,14 1,52

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,00 1,58 0,99

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 2,75 5,10 3,64

Toplam: 120 38 28 31,00 26 31,00 47,65 40,11

TYT Türkçe AE ebCAEDeBeCdba AbEEdcBdBEebDdAcbcAab A

Cevap Anahtarı B AECBDCAEDCBDCECEEAEEEAEBBBECCDAAEEEAEEAA

TYT Sosyal cdCEAaD CEC EeDcADCB     

Cevap Anahtarı B DECEABDECECBECDEADCBDEDEA

TYT Matematik bA aBc        C              B          

Cevap Anahtarı B CACDBACDDAEEBDCDDACCCDBAEDADBBECCBBDDACE

TYT Fen    EdE        A     

Cevap Anahtarı B CCEEBEDDCDBBEAACAAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 7 30
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 2 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
Sayı Problemleri 10 1 0 10
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE AKTAŞLI 630 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 3 32,25 81 34,00 21,71 19,80

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,38 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,38 0,34 0,32

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,38 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,00 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 15,12 8,66 8,20

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 10,75 10,08 7,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 2,09 1,19

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 10,75 12,18 8,47

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 1,38 1,14

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,50 2,14 1,52

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,50 1,58 0,99

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,00 5,10 3,64

Toplam: 120 58 8 56,00 47 60,88 47,65 40,11

TYT Türkçe DCAEAbCBCECE CcDEAEBEAEEE BBACDa EEEEA A

Cevap Anahtarı A DCAEAECBCECEDCBDEAEBEAEEECBBACDEAEEEEAAA

TYT Sosyal CEDbAD EECa CBDE B D     

Cevap Anahtarı A CEDEADBEECECCBDECBADDEADE

TYT Matematik BA DCA D c D E  b    c  DB              

Cevap Anahtarı A BACDCACDEBDDAECCCDCDDADADBBAECBBBECCEDDA

TYT Fen             A       

Cevap Anahtarı A EBECCEDCDBBDAEAAACBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 0 80
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 1 0 50
Kesir Problemleri 2 1 0 50
SAYILAR 1 1 0 100
Sayı Problemleri 10 0 2 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Çevre Kimyası 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bakteriler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ RİTİM TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN AKKAYA 4 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 1 35,75 89 34,00 21,71 19,80

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,38 2,39 2,45

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,38 0,34 0,32

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,38 2,21 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,72 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 15,12 8,66 8,20

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 10,75 10,08 7,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 2,09 1,19

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 10,75 12,18 8,47

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 1,38 1,14

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,50 2,14 1,52

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,50 1,58 0,99

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,00 5,10 3,64

Toplam: 120 67 5 65,75 55 60,88 47,65 40,11

TYT Türkçe DCAEAEC CECbDCBDEA BEAEEECBBAC EAEEEEAAA

Cevap Anahtarı A DCAEAECBCECEDCBDEAEBEAEEECBBACDEAEEEEAAA

TYT Sosyal CEDEA BbECE CBDECBAD     

Cevap Anahtarı A CEDEADBEECECCBDECBADDEADE

TYT Matematik BAC CAbD Bc    CC  DDADb                

Cevap Anahtarı A BACDCACDEBDDAECCCDCDDADADBBAECBBBECCEDDA

TYT Fen                    E

Cevap Anahtarı A EBECCEDCDBBDAEAAACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 2 2 0 100
Kesir Problemleri 2 0 1 0
SAYILAR 1 1 0 100
Sayı Problemleri 10 6 1 60
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Çevre Kimyası 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bakteriler 1 0 0 0
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