
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kütahya TAVŞANLI HALK EĞITIM MERKEZI 2024-2025 TYT SÜREÇ DEĞERLENDİRME -1 (902501) 7764 212 142 56

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 25.11 10.52 22.48 10.80 4.56 9.66 11.37 5.37 10.03 4.66 3.97 3.66 51.94 24.42 45.83 267.477

İl Ortalaması 25.19 10.78 22.50 11.02 5.03 9.77 15.40 5.26 14.08 6.70 4.08 5.68 58.31 25.15 52.02 287.066
Okul Ortalaması 25.21 10.21 22.66 10.27 5.32 8.94 14.50 5.36 13.16 6.39 4.34 5.31 56.38 25.23 50.07 281.006

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - DAĞISTANLI 0 / A 35 5 33.75 15 5 13.75 32 7 30.25 17 3 16.25 99.00 20.00 94.00 419.062 58 4 4 1
2 0 - SUDE BİRGİN 0 / A 37 3 36.25 12 5 10.75 32 3 31.25 16 3 15.25 97.00 14.00 93.50 417.750 70 8 7 2
3 0 - KEVSER KARTA L 0 / A 36 4 35.00 15 5 13.75 32 8 30.00 15 5 13.75 98.00 22.00 92.50 414.062 90 9 8 3
4 0 - YAVAŞ 0 / A 35 5 33.75 16 3 15.25 28 4 27.00 14 6 12.50 93.00 18.00 88.50 401.219 189 17 14 4
5 1905 - RABİA BOZDEMİR 0 / A 34 6 32.50 16 3 15.25 27 6 25.50 11 7 9.25 88.00 22.00 82.50 382.062 370 31 25 5
6 0 - ZEYNEP YILMAZ 0 / A 32 8 30.00 15 5 13.75 26 9 23.75 14 4 13.00 87.00 26.00 80.50 376.469 423 33 27 6
7 0 - MAVİ 0 / A 30 10 27.50 12 7 10.25 30 9 27.75 14 6 12.50 86.00 32.00 78.00 369.031 514 38 32 7
8 0 - SÜMEYYE ENGİN 0 / A 31 8 29.00 12 6 10.50 27 2 26.50 13 5 11.75 83.00 21.00 77.75 368.125 531 39 33 8
9 0 - MÜNTEHA ASA 0 / A 33 5 31.75 10 5 8.75 26 4 25.00 11 5 9.75 80.00 19.00 75.25 360.281 652 47 38 9
10 56789 - KEREMCAN CANDAN 0 / A 28 12 25.00 13 7 11.25 33 5 31.75 9 8 7.00 83.00 32.00 75.00 358.844 681 49 40 10
11 0 - BEGÜM GİZİROĞLU 0 / A 32 8 30.00 9 10 6.50 31 6 29.50 9 8 7.00 81.00 32.00 73.00 353.188 771 55 46 11
12 0 - MEHLİKA 0 / A 31 9 28.75 15 4 14.00 22 10 19.50 12 8 10.00 80.00 31.00 72.25 350.281 833 57 48 12
13 0 - HALİL ŞENGÜL 0 / 0 27 8 25.00 13 5 11.75 28 9 25.75 10 6 8.50 78.00 28.00 71.00 346.469 908 62 53 13
14 0 - REYYAN KAYAR 0 / A 36 4 35.00 13 5 11.75 13 4 12.00 12 4 11.00 74.00 17.00 69.75 342.875 990 63 54 14
15 0 - ZEYNEP SOLMAZ 0 / A 31 9 28.75 11 9 8.75 27 9 24.75 8 4 7.00 77.00 31.00 69.25 341.188 1022 65 56 15
16 0 - ÖMER MEYDE 0 / A 30 9 27.75 12 8 10.00 23 10 20.50 10 8 8.00 75.00 35.00 66.25 331.781 1257 79 65 16
17 0 - EMİR YÜKSEL 0 / A 29 8 27.00 15 2 14.50 16 5 14.75 9 2 8.50 69.00 17.00 64.75 326.594 1410 83 69 17
18 0 - ŞENNUR 0 / A 34 6 32.50 13 4 12.00 13 3 12.25 9 5 7.75 69.00 18.00 64.50 326.031 1433 85 71 18
19 0 - ALPEREN Ç 0 / A 33 4 32.00 14 4 13.00 15 2 14.50 5 0 5.00 67.00 10.00 64.50 325.562 1452 86 72 19
20 0 - E UYGUN 0 / A 26 14 22.50 15 5 13.75 19 12 16.00 13 7 11.25 73.00 38.00 63.50 323.125 1509 87 73 20
21 832 - Y E K 0 / A 29 9 26.75 15 5 13.75 20 4 19.00 5 5 3.75 69.00 23.00 63.25 321.406 1572 90 76 21
22 0 - BEYZA CENGİZ 0 / A 32 8 30.00 13 4 12.00 14 3 13.25 9 5 7.75 68.00 20.00 63.00 321.344 1578 91 77 22
23 0 - ADİL GEZER 0 / A 32 3 31.25 14 2 13.50 10 4 9.00 7 5 5.75 63.00 14.00 59.50 309.969 1928 97 80 23
24 0 - YUNUS EMRE METE 0 / A 27 11 24.25 12 6 10.50 19 5 17.75 8 8 6.00 66.00 30.00 58.50 307.250 2004 99 81 24
25 0 - KÜBRA KAMER 0 / B 26 11 23.25 15 4 14.00 19 6 17.50 2 0 2.00 62.00 21.00 56.75 300.844 2216 102 83 25
26 0 - FATMA G 0 / A 25 14 21.50 11 8 9.00 20 7 18.25 7 10 4.50 63.00 39.00 53.25 290.844 2651 108 85 26
27 0 - MÜZEYYEN ÇEVİK 0 / A 30 10 27.50 12 3 11.25 10 3 9.25 4 5 2.75 56.00 21.00 50.75 282.531 2999 114 87 27
28 0 - NESLİ 0 / A 23 11 20.25 8 5 6.75 16 7 14.25 8 5 6.75 55.00 28.00 48.00 275.000 3365 117 89 28
29 0 - ELİF YURTLU 0 / A 28 11 25.25 11 6 9.50 9 8 7.00 7 4 6.00 55.00 29.00 47.75 273.781 3417 119 90 29
30 0 - SUDE K 0 / 0 31 8 29.00 10 8 8.00 12 6 10.50 0 0 0.00 53.00 22.00 47.50 272.438 3480 121 91 30
31 0 - İKRA TINMAZ 0 / A 19 16 15.00 7 11 4.25 23 4 22.00 8 9 5.75 57.00 40.00 47.00 272.062 3496 122 92 31
32 0 - ELİF NİSA ARAN 0 / A 28 12 25.00 10 10 7.50 11 3 10.25 4 7 2.25 53.00 32.00 45.00 264.969 3894 132 96 32
33 0 - HATİCE ERYILMAZ 0 / A 22 12 19.00 5 8 3.00 18 7 16.25 6 6 4.50 51.00 33.00 42.75 258.781 4205 134 97 33
34 0 - EMİR TOPRAKSEVER 0 / A 20 15 16.25 11 8 9.00 15 12 12.00 7 7 5.25 53.00 42.00 42.50 257.344 4272 135 98 34
35 0 - SEHER KAYA 0 / A 26 11 23.25 7 5 5.75 8 1 7.75 6 5 4.75 47.00 22.00 41.50 254.562 4424 137 99 35
36 0 - ELİF YÜKSEK 0 / B 24 16 20.00 14 6 12.50 6 4 5.00 2 2 1.50 46.00 28.00 39.00 245.500 4862 141 101 36
37 0 - KAAN TAŞKIN 0 / B 28 8 26.00 9 6 7.50 3 4 2.00 4 5 2.75 44.00 23.00 38.25 243.938 4934 143 102 37
38 0 - GAMZE S 0 / B 20 18 15.50 12 8 10.00 10 7 8.25 5 3 4.25 47.00 36.00 38.00 243.031 4980 145 103 38
39 0 - AHMET EMİR 0 / A 22 12 19.00 5 3 4.25 13 3 12.25 3 6 1.50 43.00 24.00 37.00 240.281 5124 150 105 39
40 0 - SÜMEYYE DALLI 0 / 0 23 16 19.00 15 5 13.75 4 13 0.75 4 2 3.50 46.00 36.00 37.00 239.344 5165 151 106 40
41 0 - MÜZEYYEN FİDAN 0 / A 26 7 24.25 6 2 5.50 3 5 1.75 5 4 4.00 40.00 18.00 35.50 235.750 5328 152 107 41
42 0 - FATIMA ORDU 0 / A 22 15 18.25 9 4 8.00 3 2 2.50 1 2 0.50 35.00 23.00 29.25 215.469 6171 160 110 42
43 0 - HİLAL YAVUZ 0 / 0 24 8 22.00 8 5 6.75 0 0 0.00 0 0 0.00 32.00 13.00 28.75 214.000 6219 161 111 43
44 0 - HATİCE NUR TAKLAK 0 / A 22 14 18.50 7 1 6.75 4 6 2.50 1 1 0.75 34.00 22.00 28.50 213.312 6250 163 112 44
45 0 - ÖMER ÜNLÜ 0 / A 13 7 11.25 5 4 4.00 11 4 10.00 3 2 2.50 32.00 17.00 27.75 211.531 6303 166 113 45
46 0 - FEYZA GÜNGÖR 0 / 0 19 16 15.00 10 7 8.25 1 1 0.75 1 5 -0.25 31.00 29.00 23.75 198.156 6705 175 116 46
47 0 - ELİF TEPE 0 / B 18 7 16.25 4 2 3.50 4 2 3.50 0 0 0.00 26.00 11.00 23.25 197.219 6726 177 117 47
48 0 - BÜŞRA BAŞALAN 0 / A 20 15 16.25 8 9 5.75 2 6 0.50 2 5 0.75 32.00 35.00 23.25 197.031 6730 178 118 48
49 0 - SEHER A 12 / B 15 17 10.75 8 9 5.75 4 0 4.00 1 3 0.25 28.00 29.00 20.75 189.156 6925 181 119 49
50 0 - EREN ORAL 0 / A 12 12 9.00 7 5 5.75 5 9 2.75 2 8 0.00 26.00 34.00 17.50 178.969 7120 184 121 50
51 0 - ZEYNO U 0 / A 16 19 11.25 3 4 2.00 3 4 2.00 1 6 -0.50 23.00 33.00 14.75 170.781 7260 188 124 51
52 0 - ENES 0 / 0 13 10 10.50 6 1 5.75 0 4 -1.00 0 2 -0.50 19.00 17.00 14.75 170.312 7264 189 125 52
53 0 - AYLİN AÇAR 0 / B 13 13 9.75 4 6 2.50 0 0 0.00 1 1 0.75 18.00 20.00 13.00 165.406 7338 191 127 53
54 0 - ZEYNEP YILDIRIM 0 / B 14 16 10.00 3 5 1.75 2 11 -0.75 2 1 1.75 21.00 33.00 12.75 164.844 7348 192 128 54
55 0 - EBRAR 0 / 0 10 19 5.25 3 5 1.75 6 6 4.50 1 0 1.00 20.00 30.00 12.50 163.969 7363 193 129 55
56 0 - GÜLTEN BAHADIR 0 / B 0 0 0.00 2 1 1.75 4 2 3.50 0 0 0.00 6.00 3.00 5.25 141.188 7601 203 134 56


