
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024) 85 518 1922 341119

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,2 7,8 26,28 12,0 4,1 10,96 14,0 4,3 12,95 4,7 4,7 3,51 58,9 20,9 53,70 301,680

Okul Ortalaması 27,9 7,7 25,93 11,6 4,3 10,51 14,9 4,2 13,84 4,1 4,3 3,04 58,5 20,5 53,32 301,290

KATILIMLAR

1 0 DAĞISTANLI 13A 38 2 37,50 17 3 16,25 38 1 37,75 17 3 16,25 110 9 107,75 463,328 1 1 1 12 1605

2 0 YAVAŞ 13A 38 2 37,50 19 1 18,75 34 5 32,75 10 7 8,25 101 15 97,25 430,857 2 2 15 70 10670

3 0 GÖKÇEN MAVİ 13A 36 4 35,00 15 4 14,00 36 4 35,00 12 7 10,25 99 19 94,25 422,515 3 3 20 104 15077

4 109038 ADİL GEZER 13A 34 1 33,75 10 4 9,00 32 2 31,50 18 2 17,50 94 9 91,75 416,781 4 4 22 126 18705

5 0 SÜMEYYE ENGİN 13A 35 5 33,75 15 4 14,00 31 1 30,75 14 6 12,50 95 16 91,00 413,530 5 5 25 139 20952

6 56789 KEREMCAN CANDAN 13A 39 1 38,75 17 3 16,25 35 3 34,25 4 8 2,00 95 15 91,25 411,863 6 6 26 150 22132

7 0 SUDE BİRGİN 13A 37 3 36,25 15 4 14,00 29 4 28,00 13 6 11,50 94 17 89,75 409,608 7 7 29 162 23828

8 0 KEVSER KAR*L 13A 34 6 32,50 14 5 12,75 36 2 35,50 10 10 7,50 94 23 88,25 404,379 8 8 38 192 27881

9 0 ZEYNEP YILMAZ 13A 37 3 36,25 15 4 14,00 27 4 26,00 11 9 8,75 90 20 85,00 395,099 9 9 50 246 35770

10 1905 RABİA BOZDEMİR 13A 32 6 30,50 15 5 13,75 30 2 29,50 10 10 7,50 87 23 81,25 383,946 10 10 64 319 46731

11 0 BERRA DAYI 13A 35 5 33,75 15 3 14,25 22 0 22,00 12 4 11,00 84 12 81,00 383,944 11 11 65 320 46736

12 0 HALİL ŞENGÜL 31 2 30,50 12 5 10,75 33 1 32,75 9 7 7,25 85 15 81,25 383,856 1 12 66 321 46839

13 3 HATİCE REYYAN AKI 13A 34 6 32,50 17 3 16,25 25 10 22,50 10 9 7,75 86 28 79,00 377,413 12 13 76 366 53681

14 0 KÜBRA KAMER 13B 34 3 33,25 19 1 18,75 23 4 22,00 5 0 5,00 81 8 79,00 376,816 1 14 78 372 54348

15 0 BEGÜM GİZİROĞLU 13A 31 6 29,50 13 4 12,00 30 2 29,50 7 6 5,50 81 18 76,50 369,602 13 15 89 426 62560

16 0 MÜNTEHA ASA 13A 34 5 32,75 12 5 10,75 24 1 23,75 10 7 8,25 80 18 75,50 367,219 14 16 97 446 65298

17 0 ENİSE AYVA 13A 30 6 28,50 14 2 13,50 29 4 28,00 6 8 4,00 79 20 74,00 361,988 15 17 107 488 71833

18 0 ALPEREN ÇAKIR 13A 34 4 33,00 16 1 15,75 20 1 19,75 5 4 4,00 75 10 72,50 357,548 16 18 114 544 77585

19 0 ZEYNEP SOLMAZ 13A 34 5 32,75 15 3 14,25 26 4 25,00 3 10 0,50 78 22 72,50 356,756 17 19 117 553 78657

20 10 MUSTAFA ÇULLU 13B 32 7 30,25 18 0 18,00 25 4 24,00 75 11 72,25 355,998 2 20 119 562 79648

21 0 EMİR YÜKSEL 13A 35 4 34,00 15 1 14,75 17 3 16,25 7 6 5,50 74 14 70,50 352,003 18 21 130 595 85035

22 0 ÖMER MEYDE 13A 31 8 29,00 13 6 11,50 27 7 25,25 7 9 4,75 78 30 70,50 351,885 19 22 131 598 85208

23 0 ERTUĞRUL UYGUN 13A 34 6 32,50 19 1 18,75 19 4 18,00 5 15 1,25 77 26 70,50 351,127 20 23 134 604 86223

24 0 REYYAN KAYAR 13A 33 3 32,25 12 2 11,50 22 4 21,00 6 6 4,50 73 15 69,25 348,117 21 24 141 635 90456

25 0 SEVGİ SEVİNÇ 13A 33 7 31,25 15 3 14,25 17 1 16,75 8 5 6,75 73 16 69,00 347,934 22 25 142 637 90728

26 0 MEHLİKA 13A 32 8 30,00 14 5 12,75 20 6 18,50 10 10 7,50 76 29 68,75 347,374 23 26 144 642 91507

27 1 AHSEN 13A 35 5 33,75 12 6 10,50 22 2 21,50 5 7 3,25 74 20 69,00 347,070 24 27 145 650 91957

28 0 SENA UYGUN 13A 34 6 32,50 13 5 11,75 23 3 22,25 4 6 2,50 74 20 69,00 346,938 25 28 146 651 92137

29 0 YUNUS EMRE METE 13 31 3 30,25 16 1 15,75 15 3 14,25 9 8 7,00 71 15 67,25 342,904 1 29 152 694 98049

30 0 YASİR KARA 30 8 28,00 13 5 11,75 22 4 21,00 7 9 4,75 72 26 65,50 337,277 2 30 162 750 106557

31 0 HAYRA ERDAL 13B 35 5 33,75 16 4 15,00 18 9 15,75 69 18 64,50 333,232 3 31 175 792 113005

32 0 BERRA D 33 7 31,25 14 5 12,75 13 4 12,00 10 9 7,75 70 25 63,75 332,781 3 32 177 798 113735

33 0 FATMA G 13A 27 12 24,00 12 8 10,00 27 1 26,75 5 8 3,00 71 29 63,75 331,816 26 33 182 813 115307

34 0 HAVVANUR 13A 35 3 34,25 11 3 10,25 15 0 15,00 4 0 4,00 65 6 63,50 331,136 27 34 186 819 116348

35 0 ŞENNUR 35 3 34,25 15 3 14,25 11 5 9,75 5 3 4,25 66 14 62,50 328,311 4 35 194 859 121041

36 0 GÖKÇE NUR DERYA 13B 30 9 27,75 14 4 13,00 21 1 20,75 65 14 61,50 324,536 4 36 208 903 127421

37 0 SÜMEYRA ASLAN 33 7 31,25 14 6 12,50 13 3 12,25 7 8 5,00 67 24 61,00 324,121 5 37 210 907 128141

38 0 HAMZA DU AK 13 35 2 34,50 15 2 14,50 13 2 12,50 0 1 -0,25 63 7 61,25 323,650 2 38 211 912 128993

39 0 ELİF NİSA ARAN 13A 30 8 28,00 17 2 16,50 10 4 9,00 5 5 3,75 62 19 57,25 312,973 28 39 240 1031 147569

40 0 BEYZA CENGİZ 13A 32 4 31,00 11 5 9,75 15 3 14,25 4 9 1,75 62 21 56,75 310,937 29 40 247 1048 151247

41 0 RIFAT DERE 13A 26 10 23,50 11 4 10,00 17 2 16,50 6 2 5,50 60 18 55,50 308,246 30 41 254 1079 156205

42 0 RT 13A 22 13 18,75 13 4 12,00 26 5 24,75 61 22 55,50 307,125 31 42 258 1090 158208

43 0 SUDE SEVİNÇ 30 6 28,50 6 2 5,50 17 3 16,25 5 4 4,00 58 15 54,25 304,119 6 43 267 1122 163727

44 0 EMİRHAN TOPRAKSEV 13A 23 13 19,75 12 8 10,00 17 6 15,50 10 7 8,25 62 34 53,50 303,072 32 44 271 1133 165685

45 0 DİLRUBA GÜLSÜN 13A 33 4 32,00 11 4 10,00 12 3 11,25 0 1 -0,25 56 12 53,00 299,507 33 45 283 1172 172242

46 0 SÜMEYYE DALLI 13 35 5 33,75 17 3 16,25 6 9 3,75 0 3 -0,75 58 20 53,00 299,436 3 46 284 1173 172347

47 0 FATMANUR AYVA 13B 30 10 27,50 18 2 17,50 9 7 7,25 0 2 -0,50 57 21 51,75 295,956 5 47 302 1212 178736

48 0 HATİCE ERYILMAZ 13A 24 14 20,50 8 3 7,25 20 6 18,50 4 5 2,75 56 28 49,00 288,638 34 48 321 1280 192231

                                                1 / 3



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024) 85 518 1922 341119

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,2 7,8 26,28 12,0 4,1 10,96 14,0 4,3 12,95 4,7 4,7 3,51 58,9 20,9 53,70 301,680

Okul Ortalaması 27,9 7,7 25,93 11,6 4,3 10,51 14,9 4,2 13,84 4,1 4,3 3,04 58,5 20,5 53,32 301,290

KATILIMLAR

49 104 İSMET YAŞAR 27 13 23,75 17 3 16,25 6 10 3,50 8 12 5,00 58 38 48,50 287,723 7 49 325 1288 194032

50 0 ELİF YÜKSEK 13B 32 8 30,00 11 9 8,75 9 5 7,75 52 22 46,50 280,567 6 50 337 1351 207288

51 0 KEVSER DOĞANER 13B 35 2 34,50 11 8 9,00 3 0 3,00 49 10 46,50 280,493 7 51 339 1353 207463

52 0 RÜMEYSA ÇETİN 13B 34 3 33,25 10 6 8,50 5 2 4,50 49 11 46,25 279,778 8 52 343 1360 208758

53 0 ECENAZ 13B 30 8 28,00 9 9 6,75 10 4 9,00 1 0 1,00 50 21 44,75 275,682 9 53 355 1402 216098

54 0 EDA Ö 13B 28 7 26,25 12 3 11,25 8 3 7,25 48 13 44,75 275,540 10 54 356 1404 216425

55 0 SUDE KUL 29 11 26,25 9 7 7,25 12 5 10,75 50 23 44,25 274,032 8 55 360 1417 219163

56 0 RÜYA 13B 30 10 27,50 12 8 10,00 6 5 4,75 48 23 42,25 268,191 11 56 370 1470 229689

57 0 İKRA TINMAZ 13A 16 11 13,25 10 7 8,25 18 12 15,00 7 9 4,75 51 39 41,25 266,546 35 57 375 1490 232637

58 0 SILASEVİMLİ 13B 30 6 28,50 10 5 8,75 4 2 3,50 44 13 40,75 263,771 12 58 382 1511 237612

59 0 GÜNEŞ 13B 24 11 21,25 12 3 11,25 9 4 8,00 0 4 -1,00 45 22 39,50 260,044 13 59 387 1548 243963

60 0 HATAK 13B 26 12 23,00 8 5 6,75 8 4 7,00 42 21 36,75 252,141 14 60 400 1599 257230

61 0 B ALTIN 13B 27 6 25,50 9 7 7,25 5 4 4,00 41 17 36,75 252,104 15 61 401 1600 257349

62 0 NESLİ 13A 22 12 19,00 7 7 5,25 14 9 11,75 3 10 0,50 46 38 36,50 251,572 36 62 402 1605 258057

63 0 AZRA GÜLSÜN 13 25 9 22,75 10 5 8,75 3 2 2,50 38 16 34,00 244,122 4 63 414 1642 269701

64 0 ÖMER ÜNLÜ 13A 23 9 20,75 6 7 4,25 10 5 8,75 39 21 33,75 243,374 37 64 416 1648 270826

65 0 FATİMA ORDU 13A 24 8 22,00 7 1 6,75 5 6 3,50 1 0 1,00 37 15 33,25 242,141 38 65 418 1652 272532

66 0 AYTEN AÇELYA SEZG 13 27 8 25,00 10 8 8,00 1 6 -0,50 38 22 32,50 239,687 5 66 424 1673 276189

67 0 ERKAM KARAGÖZ 18 13 14,75 11 4 10,00 5 9 2,75 3 3 2,25 37 29 29,75 232,341 9 67 437 1711 286225

68 0 BÜŞRA BAŞALAN 13A 22 14 18,50 9 8 7,00 5 8 3,00 2 5 0,75 38 35 29,25 230,446 39 68 440 1720 288450

69 0 ELİF TEPE 13B 22 11 19,25 6 4 5,00 4 0 4,00 32 15 28,25 227,318 16 69 443 1736 292468

70 0 SUDE YAMAN 13A 22 11 19,25 7 4 6,00 2 6 0,50 1 2 0,50 32 23 26,25 221,590 40 70 455 1766 298819

71 0 RECEP EMİN 13 13 11 10,25 12 6 10,50 7 4 6,00 1 9 -1,25 33 30 25,50 219,210 6 71 460 1776 301499

72 0 HATİCE NUR TAKLAK 13A 21 11 18,25 3 0 3,00 5 5 3,75 29 16 25,00 217,805 41 72 461 1783 302874

73 0 ATK  BUSE 13A 15 16 11,00 7 6 5,50 8 5 6,75 2 3 1,25 32 30 24,50 216,772 42 73 464 1790 303845

74 0 DOĞAN ALP TARI 13A 15 6 13,50 8 1 7,75 2 0 2,00 25 7 23,25 212,820 43 74 470 1809 307504

75 0 EBRAR 13B 21 13 17,75 4 5 2,75 4 6 2,50 29 24 23,00 211,960 17 75 471 1813 308378

76 0 BUSE YAŞAR 13B 22 8 20,00 5 6 3,50 0 3 -0,75 27 17 22,75 211,198 18 76 473 1817 309177

77 0 EMİNE ÖZTÜRK 13A 18 11 15,25 4 5 2,75 6 1 5,75 0 6 -1,50 28 23 22,25 209,474 44 77 479 1825 310616

78 0 ZEYNEP UÇKAN 13A 19 15 15,25 6 1 5,75 2 8 0,00 1 7 -0,75 28 31 20,25 203,824 45 78 485 1843 315276

79 0 HİLAL YAVUZ 13 15 6 13,50 9 6 7,50 0 4 -1,00 24 16 20,00 203,087 7 79 487 1845 315806

80 0 CEMRE MEMİŞ 15 1 14,75 5 2 4,50 20 3 19,25 201,009 10 80 492 1852 317253

81 0 PINAR BOZBEY 15 23 9,25 12 7 10,25 0 9 -2,25 27 39 17,25 195,368 11 81 496 1865 320816

82 0 EREN ORAL 12 15 8,25 8 7 6,25 1 8 -1,00 1 10 -1,50 22 40 12,00 179,647 12 82 507 1895 328977

83 0 GÜLTEN BAHADIR 13 8 7 6,25 4 3 3,25 2 4 1,00 14 14 10,50 175,593 8 83 509 1899 330557

84 0 ENES 13 9 7 7,25 4 3 3,25 1 6 -0,50 0 3 -0,75 14 19 9,25 171,752 9 84 513 1905 331959

85 0 ZEYNEP YILDIRIM 13B 11 25 4,75 6 10 3,50 2 18 -2,50 0 8 -2,00 19 61 3,75 155,429 19 85 518 1921 336589
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024) 85 518 1922 341119

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,2 7,8 26,28 12,0 4,1 10,96 14,0 4,3 12,95 4,7 4,7 3,51 58,9 20,9 53,70 301,680

Okul Ortalaması 27,9 7,7 25,93 11,6 4,3 10,51 14,9 4,2 13,84 4,1 4,3 3,04 58,5 20,5 53,32 301,290

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA D 0

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 23,40 25,93 26,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,00 1,21 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,71 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,77 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,79 10,51 10,96

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 8,88 11,51 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 2,33 2,28

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 10,19 13,84 12,95

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,48 1,44 1,56

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,02 1,02 1,19

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,73 0,58 0,76

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 3,23 3,04 3,51

Toplam: 120 70 25 63,75 53 46,60 53,32 53,71

TYT Türkçe DDCEDCEADAAdBEccDBBaDCABECEAEeDCAAbDcEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EeCACae eaBABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  abEDcEbCDAACBBB D      B               

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEecBdecBDeAcEDCbC a

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 1 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE MEMİŞ 0

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 1 14,75 37 23,40 25,93 26,28

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 8,88 11,51 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 2,33 2,28

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 10,19 13,84 12,95

Toplam: 120 20 3 19,25 16 46,60 53,32 53,71

TYT Türkçe DDCEDC A A     BDBBD CdB                

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Matematik cD   DEa DA                             

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 2 1 10

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 1 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ORAL 0

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 15 8,25 21 23,40 25,93 26,28

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,00 1,21 1,81

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,71 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,77 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 9,79 10,51 10,96

Matematik-1 30 1 8 -1,00 -3 8,88 11,51 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 2,33 2,28

TYT Matematik 40 1 8 -1,00 -3 10,19 13,84 12,95

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 1,48 1,44 1,56

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,02 1,02 1,19

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 0,73 0,58 0,76

TYT Fen 20 1 10 -1,50 -8 3,23 3,04 3,51

Toplam: 120 22 40 12,00 10 46,60 53,32 53,71

TYT Türkçe CEDDeD dB b aac Bcba ec bEad EACDd      

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal caAdCabaAB     ABCaD     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik b c  bd  e  daC              e          

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen aa cc   D   b  cbece

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 5 6 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKAM KARAGÖZ 0

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 13 14,75 37 23,40 25,93 26,28

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,00 1,21 1,81

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,71 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,77 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 9,79 10,51 10,96

Matematik-1 30 5 9 2,75 9 8,88 11,51 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 2,33 2,28

TYT Matematik 40 5 9 2,75 7 10,19 13,84 12,95

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,48 1,44 1,56

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,02 1,02 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,73 0,58 0,76

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 3,23 3,04 3,51

Toplam: 120 37 29 29,75 25 46,60 53,32 53,71

TYT Türkçe bDCEDCd         DaBDcCABEdEeEeaaeAaDbEEa

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAedC  A BBe C dEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  Dbc  bD  AA  dc e ba De                

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen E      bBD ca       

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 10 10 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 5 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL ŞENGÜL 0

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 2 30,50 76 23,40 25,93 26,28

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,31 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,00 1,21 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,71 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,77 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,79 10,51 10,96

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 8,88 11,51 10,68

Geometri 10 8 0 8,00 80 1,31 2,33 2,28

TYT Matematik 40 33 1 32,75 82 10,19 13,84 12,95

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,48 1,44 1,56

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,02 1,02 1,19

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,73 0,58 0,76

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 3,23 3,04 3,51

Toplam: 120 85 15 81,25 68 46,60 53,32 53,71

TYT Türkçe CEDDCDE       cBBaDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAEe ceAcAdA CABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDCaDAADBBCD BC ABAD B ABCDCCBDECD  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECcEBCebBeCb   baE 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 20 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 11 0 73
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMET YAŞAR 104

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 23,40 25,93 26,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,00 1,21 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,71 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,77 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,79 10,51 10,96

Matematik-1 30 2 8 0,00 0 8,88 11,51 10,68

Geometri 10 4 2 3,50 35 1,31 2,33 2,28

TYT Matematik 40 6 10 3,50 9 10,19 13,84 12,95

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,48 1,44 1,56

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,02 1,02 1,19

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,73 0,58 0,76

TYT Fen 20 8 12 5,00 25 3,23 3,04 3,51

Toplam: 120 58 38 48,50 40 46,60 53,32 53,71

TYT Türkçe CEDDCDEcBAeDEdEcBaeBCbaeEECCAEeCDAaBaDAb

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal AaAECDECABAeABCAcCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bdDba ab e  a       A         D d D C dD

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EaCcaBeabBAbbabdbBEC

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 2 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
SAYILAR 4 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR BOZBEY 0

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 23 9,25 23 23,40 25,93 26,28

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,00 1,21 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,71 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,77 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,79 10,51 10,96

Matematik-1 30 0 9 -2,25 -8 8,88 11,51 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 2,33 2,28

TYT Matematik 40 0 9 -2,25 -6 10,19 13,84 12,95

Toplam: 120 27 39 17,25 14 46,60 53,32 53,71

TYT Türkçe aDCEDCEba  BecaBDeBaedcaECEbEaabecaeAdbc

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EcdACbDAeecABCAd DBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik   e    edac          ce da              

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 5 15 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 4 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞENNUR 0

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 23,40 25,93 26,28

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,31 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,00 1,21 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,71 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,77 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 9,79 10,51 10,96

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 8,88 11,51 10,68

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,31 2,33 2,28

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 10,19 13,84 12,95

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,48 1,44 1,56

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,02 1,02 1,19

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,73 0,58 0,76

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 3,23 3,04 3,51

Toplam: 120 66 14 62,50 52 46,60 53,32 53,71

TYT Türkçe DDCEDCEAD A cEEBDeBDDCAaECEAECDCAAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC eE dCaBABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik e bEDDEDCDAAbeB         B       e       

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EE     DB  e    A bc

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 1 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE KUL 0

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 23,40 25,93 26,28

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,31 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,00 1,21 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,71 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,77 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 9,79 10,51 10,96

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 8,88 11,51 10,68

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,31 2,33 2,28

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 10,19 13,84 12,95

Toplam: 120 50 23 44,25 37 46,60 53,32 53,71

TYT Türkçe DDCEaCEAcAAdBEbcDBBDcCdaEdEAECbCAAdDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal de dCE  aaBA CAeEDcC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDD  DEbeD   B c e A D AB   B     d     

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 6 2 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE SEVİNÇ 0

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 23,40 25,93 26,28

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,31 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,00 1,21 1,81

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,71 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,77 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 9,79 10,51 10,96

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 8,88 11,51 10,68

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,31 2,33 2,28

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 10,19 13,84 12,95

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,48 1,44 1,56

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,02 1,02 1,19

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,73 0,58 0,76

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 3,23 3,04 3,51

Toplam: 120 58 15 54,25 45 46,60 53,32 53,71

TYT Türkçe DDCEDC  DAA eEE DBBaaCABECEbECDCeAEDeEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EA      e      dEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik e DEDeEbCDAACB B   A          CDB  DE   

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen bEb    DB     a AbE 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 2 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYRA ASLAN 0

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 23,40 25,93 26,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,00 1,21 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,71 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,77 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,79 10,51 10,96

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 8,88 11,51 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 2,33 2,28

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 10,19 13,84 12,95

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,48 1,44 1,56

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,02 1,02 1,19

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,73 0,58 0,76

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 3,23 3,04 3,51

Toplam: 120 67 24 61,00 51 46,60 53,32 53,71

TYT Türkçe DDCEDCEADAAdBEccDBBaDCABECEAEeDCAAbDcEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EeCACaecedBABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  abEDcE CDAACBBB D      B               

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEecBCeceD A  b cC a

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 1 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASİR KARA 0

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 23,40 25,93 26,28

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,00 1,21 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,71 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,77 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,79 10,51 10,96

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 8,88 11,51 10,68

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,31 2,33 2,28

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 10,19 13,84 12,95

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,48 1,44 1,56

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,02 1,02 1,19

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,73 0,58 0,76

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 3,23 3,04 3,51

Toplam: 120 72 26 65,50 55 46,60 53,32 53,71

TYT Türkçe CEcDCDEAcA DEeccBDDBC aeEECCAEACDeEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal eCAcCDEC cAeA aABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DaDDEDCEDAADB CD B DdBADDB Ac   d       

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen cEacE Cced eD Cbb EC

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 9 3 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYTEN AÇELYA SEZG 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 20,39 25,93 26,28

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,50 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,36 1,21 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,33 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,56 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 9,75 10,51 10,96

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 3,97 11,51 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,36 2,33 2,28

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1 4,33 13,84 12,95

Toplam: 120 38 22 32,50 27 34,81 53,32 53,71

TYT Türkçe CEDDCDE BA b  cBB aBCbBAaECCAEACDeEBbeAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal daAcCccaA ABA eAcCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik  aa   aaa    Be                         

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA GÜLSÜN 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 20,39 25,93 26,28

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,50 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,36 1,21 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,33 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,56 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,75 10,51 10,96

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 3,97 11,51 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,36 2,33 2,28

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 4,33 13,84 12,95

Toplam: 120 38 16 34,00 28 34,81 53,32 53,71

TYT Türkçe DDeEDCdcbA   cEBeBBecCABECdAE DCA  DAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC C   edBA eAeEcBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik   bE   D  e        A                    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 0 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 7 7,25 18 20,39 25,93 26,28

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,50 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,36 1,21 1,81

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,33 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,56 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 9,75 10,51 10,96

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 3,97 11,51 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,36 2,33 2,28

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1 4,33 13,84 12,95

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,22 1,44 1,56

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,19 1,02 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,08 0,58 0,76

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,33 3,04 3,51

Toplam: 120 14 19 9,25 8 34,81 53,32 53,71

TYT Türkçe C bDba  B     E cDcB  B  E b      Ea    

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  bA    C a     dBC       

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik   a    bDb b d  c                       

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen    c   a c          

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 3 2 15

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 2 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLTEN BAHADIR 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 7 6,25 16 20,39 25,93 26,28

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,50 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,36 1,21 1,81

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,33 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,56 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 9,75 10,51 10,96

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 3,97 11,51 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,36 2,33 2,28

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 4,33 13,84 12,95

Toplam: 120 14 14 10,50 9 34,81 53,32 53,71

TYT Türkçe CabDCaE      cEBBeDeb                   

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal    EeaEC Bd              

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik   a    daA D    d                       

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 2 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA DU AK 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 2 34,50 86 20,39 25,93 26,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,50 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,36 1,21 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,33 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,56 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 9,75 10,51 10,96

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 3,97 11,51 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,36 2,33 2,28

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 4,33 13,84 12,95

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,22 1,44 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,19 1,02 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,08 0,58 0,76

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,33 3,04 3,51

Toplam: 120 63 7 61,25 51 34,81 53,32 53,71

TYT Türkçe bEDDCDEAdA D  EBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCAEC E ABABA eABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bBb EDCEDA DBB   B    A D               

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen  b                  

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 20 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 0 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL YAVUZ 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 6 13,50 34 20,39 25,93 26,28

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,50 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,36 1,21 1,81

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,33 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,56 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 9,75 10,51 10,96

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,22 1,44 1,56

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,19 1,02 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,08 0,58 0,76

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 0,33 3,04 3,51

Toplam: 120 24 16 20,00 17 34,81 53,32 53,71

TYT Türkçe DDC DCE        BceBD CeaE ccE DCA       

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal  bCA beA  BAebbA DBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Fen  c  ca            d 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 6 4 30

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RECEP EMİN 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 11 10,25 26 20,39 25,93 26,28

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,50 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,36 1,21 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,33 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,56 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,75 10,51 10,96

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 3,97 11,51 10,68

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,36 2,33 2,28

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 4,33 13,84 12,95

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,22 1,44 1,56

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,19 1,02 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,08 0,58 0,76

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 0,33 3,04 3,51

Toplam: 120 33 30 25,50 21 34,81 53,32 53,71

TYT Türkçe cDCEDacA   BaccabBBDe AB          dD  Ed

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EbC CbbdeBdABC AEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik cDD D  DC   bB                dc   D    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen Eddcc   eb ca    e  

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 4 3 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE DALLI 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 20,39 25,93 26,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,50 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,36 1,21 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,33 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,56 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,75 10,51 10,96

Matematik-1 30 5 9 2,75 9 3,97 11,51 10,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,36 2,33 2,28

TYT Matematik 40 6 9 3,75 9 4,33 13,84 12,95

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,22 1,44 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,19 1,02 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,08 0,58 0,76

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,33 3,04 3,51

Toplam: 120 58 20 53,00 44 34,81 53,32 53,71

TYT Türkçe DDCEDCEADeABBdEcDBBDbCABEdEAECDCAAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACeCbDACeBABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik aDDE  c ab  bBaB  b     cd     D        

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen c      e           d

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 4 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE METE 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 3 30,25 76 20,39 25,93 26,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,50 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,36 1,21 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,33 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,56 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 9,75 10,51 10,96

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 3,97 11,51 10,68

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,36 2,33 2,28

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 4,33 13,84 12,95

Fizik 7 4 2 3,50 50 0,22 1,44 1,56

Kimya 7 4 2 3,50 50 0,19 1,02 1,19

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 -0,08 0,58 0,76

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 0,33 3,04 3,51

Toplam: 120 71 15 67,25 56 34,81 53,32 53,71

TYT Türkçe DDeEDCEADA BB aBDBB DC BE EAECDCAAbD EEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACdC DAC  ABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDeE DdDCDAAC    D A    B     CD  d     

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEcb CC BbaABE ecbEe

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 20 16 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 5 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADİL GEZER 109038 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 1 33,75 84 27,72 25,93 26,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,56 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,28 1,21 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,06 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,29 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 11,18 10,51 10,96

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 15,46 11,51 10,68

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,72 2,33 2,28

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79 19,18 13,84 12,95

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,27 1,44 1,56

Kimya 7 7 0 7,00 100 1,60 1,02 1,19

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,89 0,58 0,76

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 4,76 3,04 3,51

Toplam: 120 94 9 91,75 76 62,85 53,32 53,71

TYT Türkçe DDCEDCEAbA    EBDBBDDCABECEAECDCAA DAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACeC  Ae eA aA ED C     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDDEDCDAACBBBADDACcD d     CDBDCDECDA

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEAEBCCDBDCABEDCAedB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 0 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 9 2 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN 1 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,72 25,93 26,28

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,56 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,28 1,21 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,06 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,18 10,51 10,96

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 15,46 11,51 10,68

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,72 2,33 2,28

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 19,18 13,84 12,95

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,27 1,44 1,56

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,60 1,02 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,89 0,58 0,76

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 4,76 3,04 3,51

Toplam: 120 74 20 69,00 58 62,85 53,32 53,71

TYT Türkçe bDCaDCEAbAABBEEBDeBDDCABECEAECDCAbEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EbC CbD eddABCcAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BD ED EDCDA CcBB   A DDAB     CD DCDa   

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEcceC  ee ABab     

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 7 0 47
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN ÇAKIR 0 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 27,72 25,93 26,28

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,56 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,28 1,21 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,06 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 11,18 10,51 10,96

Matematik-1 30 17 0 17,00 57 15,46 11,51 10,68

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,72 2,33 2,28

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49 19,18 13,84 12,95

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,27 1,44 1,56

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,60 1,02 1,19

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,89 0,58 0,76

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 4,76 3,04 3,51

Toplam: 120 75 10 72,50 60 62,85 53,32 53,71

TYT Türkçe DDCEDCEADAABBEEBDBBaeCAcEdEAECDCAA D EEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACAC   eBBABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDDEDCDAACBBBA             eD D D    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEcbBa bB       A   

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 15 3 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 0 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATK  BUSE 0 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 16 11,00 28 27,72 25,93 26,28

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 2,56 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,28 1,21 1,81

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,06 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 11,18 10,51 10,96

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 15,46 11,51 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,72 2,33 2,28

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 19,18 13,84 12,95

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,27 1,44 1,56

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,60 1,02 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,89 0,58 0,76

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 4,76 3,04 3,51

Toplam: 120 32 30 24,50 20 62,85 53,32 53,71

TYT Türkçe Deec CaADcAaacE DeBDDdcBE E  eDC ed c  a

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal c   e  bCa  BCbeEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik aabE  EDCDA  cB    A      c             

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen        Dc  A cb     

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 6 7 30

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 2 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM GİZİROĞLU 0 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 27,72 25,93 26,28

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,56 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,28 1,21 1,81

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,06 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,18 10,51 10,96

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 15,46 11,51 10,68

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,72 2,33 2,28

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 19,18 13,84 12,95

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,27 1,44 1,56

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,60 1,02 1,19

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,89 0,58 0,76

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 4,76 3,04 3,51

Toplam: 120 81 18 76,50 64 62,85 53,32 53,71

TYT Türkçe CED CDEABA Dc EaBDDBdeBAEECCAEACDeEBdDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAEebbCABAB  eABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik D D EDCaDAADBBCDABCDA ADD   BCDCCBDcCD  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EEacEBeebBe D     E 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 10 0 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA DAYI 0 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,72 25,93 26,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,56 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,28 1,21 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,18 10,51 10,96

Matematik-1 30 17 0 17,00 57 15,46 11,51 10,68

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,72 2,33 2,28

TYT Matematik 40 22 0 22,00 55 19,18 13,84 12,95

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,27 1,44 1,56

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,60 1,02 1,19

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,89 0,58 0,76

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 4,76 3,04 3,51

Toplam: 120 84 12 81,00 68 62,85 53,32 53,71

TYT Türkçe CEDDCDEAcAADcBEBBDDeCbBAEECCAEACDAEBaDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal eCAEC E ABAcABCAcCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBD EDCEDAADBBC     A A D      C BD  D D

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECAEB BDcAeb Cb BE 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 0 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA CENGİZ 0 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 27,72 25,93 26,28

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,56 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,28 1,21 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,06 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 11,18 10,51 10,96

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 15,46 11,51 10,68

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,72 2,33 2,28

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 19,18 13,84 12,95

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 2,27 1,44 1,56

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,60 1,02 1,19

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,89 0,58 0,76

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 4,76 3,04 3,51

Toplam: 120 62 21 56,75 47 62,85 53,32 53,71

TYT Türkçe eEDDCDEAd  D BEaBDDBC BAEECCcEACDAEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAde Ee dABd CABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DB D DCE A DBcC  B  ABAe          D  c  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen  bac ebeD   D bbDcE 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 6 1 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA BAŞALAN 0 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 27,72 25,93 26,28

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,56 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,28 1,21 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,06 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 11,18 10,51 10,96

Matematik-1 30 5 8 3,00 10 15,46 11,51 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,72 2,33 2,28

TYT Matematik 40 5 8 3,00 8 19,18 13,84 12,95

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,27 1,44 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,60 1,02 1,19

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,89 0,58 0,76

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 4,76 3,04 3,51

Toplam: 120 38 35 29,25 24 62,85 53,32 53,71

TYT Türkçe CEDDCDcA   bc cdaDDaCDBdEECCbEAbDebaEDbE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal eCbbC c ccABe CeBCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bd  ED aaA D  C    cbc    a             

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen  bCec  c      b  B  

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 5 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 2 2 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAĞISTANLI 0 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 27,72 25,93 26,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,56 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,28 1,21 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,18 10,51 10,96

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 15,46 11,51 10,68

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,72 2,33 2,28

TYT Matematik 40 38 1 37,75 94 19,18 13,84 12,95

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,27 1,44 1,56

Kimya 7 7 0 7,00 100 1,60 1,02 1,19

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 0,89 0,58 0,76

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 4,76 3,04 3,51

Toplam: 120 110 9 107,75 90 62,85 53,32 53,71

TYT Türkçe DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCdBECEAECDCeAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACcCEDACBdABCAeEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDDEDCDAACBBBADDAC DABcABBCCDBDCDECDA

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEbEdCCDBDCABEbCACEB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 13 1 87
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLRUBA GÜLSÜN 0 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 27,72 25,93 26,28

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,56 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,28 1,21 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,06 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 11,18 10,51 10,96

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 15,46 11,51 10,68

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,72 2,33 2,28

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 19,18 13,84 12,95

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,27 1,44 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,60 1,02 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,89 0,58 0,76

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 4,76 3,04 3,51

Toplam: 120 56 12 53,00 44 62,85 53,32 53,71

TYT Türkçe CEDDCDEABAADcB BBaDeC BAEECC EACDAEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  C EC Ea cA bBCAcCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik D D EDaEDA D BC                CdBc     

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen             e       

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 17 1 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 2 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞAN ALP TARI 0 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 6 13,50 34 27,72 25,93 26,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,56 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,28 1,21 1,81

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,06 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,29 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 1 7,75 39 11,18 10,51 10,96

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 15,46 11,51 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,72 2,33 2,28

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 19,18 13,84 12,95

Toplam: 120 25 7 23,25 19 62,85 53,32 53,71

TYT Türkçe DDC aCc      E    B bddBEC  EC Ce   A EB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACdC          A DBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  D                 A                    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 0 25
PARAGRAF YORUMU 20 9 4 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 0 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NİSA ARAN 0 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 27,72 25,93 26,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,56 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,28 1,21 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,06 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,18 10,51 10,96

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 15,46 11,51 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,72 2,33 2,28

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 19,18 13,84 12,95

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,27 1,44 1,56

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,60 1,02 1,19

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,89 0,58 0,76

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 4,76 3,04 3,51

Toplam: 120 62 19 57,25 48 62,85 53,32 53,71

TYT Türkçe DDeEDCEA  ABBEEBDBBDcCeBECEAEdDdAAaDAEbc

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACcCEDAeBBA CAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik aDbED aDC A  BBB e A                    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EE E d beD    b  bE 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 2 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE ÖZTÜRK 0 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 11 15,25 38 27,72 25,93 26,28

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,56 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,28 1,21 1,81

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,06 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14 11,18 10,51 10,96

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 15,46 11,51 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,72 2,33 2,28

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 19,18 13,84 12,95

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 2,27 1,44 1,56

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,60 1,02 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,89 0,58 0,76

TYT Fen 20 0 6 -1,50 -8 4,76 3,04 3,51

Toplam: 120 28 23 22,25 19 62,85 53,32 53,71

TYT Türkçe c CEDC  b  ddEccbBeD CeBE E  CDCe  DAEEa

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal    e be  d     dEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik   b    D  A      D A D       C          

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen   dc e ea     b     

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 11 3 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 0 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR YÜKSEL 0 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 27,72 25,93 26,28

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,56 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,28 1,21 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,06 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 11,18 10,51 10,96

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 15,46 11,51 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,72 2,33 2,28

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 19,18 13,84 12,95

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,27 1,44 1,56

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,60 1,02 1,19

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,89 0,58 0,76

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 4,76 3,04 3,51

Toplam: 120 74 14 70,50 59 62,85 53,32 53,71

TYT Türkçe DDCEDCEADAABBEccDBBDbCdBECEAECDCAA DAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC C  AeBBA CAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDED EDCDAACcBB baA  D B               

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEAb   bBc AB  ecb B

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 2 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 5 2 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN TOPRAKSEV 0 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 27,72 25,93 26,28

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,56 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,28 1,21 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 11,18 10,51 10,96

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 15,46 11,51 10,68

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,72 2,33 2,28

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 19,18 13,84 12,95

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,27 1,44 1,56

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,60 1,02 1,19

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,89 0,58 0,76

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 4,76 3,04 3,51

Toplam: 120 62 34 53,50 45 62,85 53,32 53,71

TYT Türkçe eEDbCaEcdA DE EBBDbaCcBeEEaCAEACDbbaED  

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal cCAdCeEedaABABadBCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bBD EDCaDAAD BCe B DABAeb      eC       

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECebdCBbBAaD d eBE 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 12 6 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 6 3 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENİSE AYVA 0 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 27,72 25,93 26,28

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,56 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,28 1,21 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,06 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 11,18 10,51 10,96

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 15,46 11,51 10,68

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,72 2,33 2,28

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 19,18 13,84 12,95

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,27 1,44 1,56

Kimya 7 0 6 -1,50 -21 1,60 1,02 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,89 0,58 0,76

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 4,76 3,04 3,51

Toplam: 120 79 20 74,00 62 62,85 53,32 53,71

TYT Türkçe DDCEDCbADAA aEEcDBBDDC BECEAE bbeAEDAE B

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC eb  C BABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDbEDDdDCDAAbBBB D ACDDABBb BCC BDCD  D 

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EdAEBCCbebaee   c   

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 11 1 73
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERTUĞRUL UYGUN 0 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,72 25,93 26,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,56 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,28 1,21 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,06 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 11,18 10,51 10,96

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 15,46 11,51 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,72 2,33 2,28

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 19,18 13,84 12,95

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,27 1,44 1,56

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,60 1,02 1,19

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,89 0,58 0,76

TYT Fen 20 5 15 1,25 6 4,76 3,04 3,51

Toplam: 120 77 26 70,50 59 62,85 53,32 53,71

TYT Türkçe DDCaDCEcDAAcBEEBDBBacCABECEAECDCAAEDeEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACeCEDACBBABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDacDCDA  BBB DcACeDAB A             

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen ddcacCebeeCeBcDebdEa

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 9 3 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİMA ORDU 0 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 8 22,00 55 27,72 25,93 26,28

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,56 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,28 1,21 1,81

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,06 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 11,18 10,51 10,96

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 15,46 11,51 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,72 2,33 2,28

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 19,18 13,84 12,95

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,27 1,44 1,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,60 1,02 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,89 0,58 0,76

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 4,76 3,04 3,51

Toplam: 120 37 15 33,25 28 62,85 53,32 53,71

TYT Türkçe CEDDCD     DcBcBBDeBdbB EECCAEA DeEB Dea

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal          BAB   AcCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik cdb  cb D    B     DA   c    C          

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen         D           

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 12 5 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 0 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 2 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA G 0 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 27,72 25,93 26,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,56 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,28 1,21 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,06 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 11,18 10,51 10,96

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 15,46 11,51 10,68

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,72 2,33 2,28

TYT Matematik 40 27 1 26,75 67 19,18 13,84 12,95

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,27 1,44 1,56

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,60 1,02 1,19

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,89 0,58 0,76

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 4,76 3,04 3,51

Toplam: 120 71 29 63,75 53 62,85 53,32 53,71

TYT Türkçe CEbbCDbbc ADEBccBDDBCaBeEECCAEeCDbdBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCAECebadBABddCeBCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik D DDEDCEDAADBBCD B  c A D  AB DCCBDE D  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EE ed de deCD   D bb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 7 1 47
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇEN MAVİ 0 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 27,72 25,93 26,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,56 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,28 1,21 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,06 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,18 10,51 10,96

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 15,46 11,51 10,68

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,72 2,33 2,28

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 19,18 13,84 12,95

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,27 1,44 1,56

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,60 1,02 1,19

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,89 0,58 0,76

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 4,76 3,04 3,51

Toplam: 120 99 19 94,25 79 62,85 53,32 53,71

TYT Türkçe DDCEDCEADAABBEEcDaBDcCdBECEAECDCAAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EbCACEeACddA CAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDbEDDEDCDAAbBBBADDACDDABBABBbCDBDCDECDb

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EacEBCCDeDCAB ebcbEB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 15 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ERYILMAZ 0 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 27,72 25,93 26,28

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,56 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,28 1,21 1,81

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,06 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 11,18 10,51 10,96

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 15,46 11,51 10,68

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,72 2,33 2,28

TYT Matematik 40 20 6 18,50 46 19,18 13,84 12,95

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,27 1,44 1,56

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,60 1,02 1,19

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,89 0,58 0,76

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 4,76 3,04 3,51

Toplam: 120 56 28 49,00 41 62,85 53,32 53,71

TYT Türkçe DDCEDCdcbA a aEaDBBDbdeBECabECDCeAbDeEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal E C     ec   CAdEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dDbED EDCDAAeBBBe DA cDA BA   CD  d     

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEcb   De  e    cC  

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 0 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 7 3 47
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE NUR TAKLAK 0 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 11 18,25 46 27,72 25,93 26,28

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,56 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,28 1,21 1,81

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,06 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,29 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 0 3,00 15 11,18 10,51 10,96

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 15,46 11,51 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,72 2,33 2,28

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 19,18 13,84 12,95

Toplam: 120 29 16 25,00 21 62,85 53,32 53,71

TYT Türkçe DDCaDC dD e B cceBBDbdddECEAE DCA dDAE  

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal                A D C     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik d c  D bCDA    a        B b             

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 11 5 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 3 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE REYYAN AKI 3 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,72 25,93 26,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,56 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,28 1,21 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,18 10,51 10,96

Matematik-1 30 18 9 15,75 53 15,46 11,51 10,68

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,72 2,33 2,28

TYT Matematik 40 25 10 22,50 56 19,18 13,84 12,95

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,27 1,44 1,56

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,60 1,02 1,19

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,89 0,58 0,76

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 4,76 3,04 3,51

Toplam: 120 86 28 79,00 66 62,85 53,32 53,71

TYT Türkçe DDCEeCEADAAcBEEaDBBDeCABECEAECDCAAdDAEEa

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACdCEDcCBeABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDDEDaDAAbBcBeDeA DeAdcAc  CDBDCD  Db

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEdaBaCceDeABcDCcbE 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 8 6 53
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVANUR 0 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 27,72 25,93 26,28

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,56 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,28 1,21 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,06 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 11,18 10,51 10,96

Matematik-1 30 15 0 15,00 50 15,46 11,51 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,72 2,33 2,28

TYT Matematik 40 15 0 15,00 38 19,18 13,84 12,95

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,27 1,44 1,56

Kimya 7 3 0 3,00 43 1,60 1,02 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,89 0,58 0,76

TYT Fen 20 4 0 4,00 20 4,76 3,04 3,51

Toplam: 120 65 6 63,50 53 62,85 53,32 53,71

TYT Türkçe CEDDCDEAcAADEcEBBDDBC BAEECCAEACDAEBbD E

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  a E   a dABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDD D E A DBBCDAB D                    

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen E      B BA         

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 1 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 6 0 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA TINMAZ 0 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 11 13,25 33 27,72 25,93 26,28

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,56 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,28 1,21 1,81

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,06 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 11,18 10,51 10,96

Matematik-1 30 11 10 8,50 28 15,46 11,51 10,68

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,72 2,33 2,28

TYT Matematik 40 18 12 15,00 38 19,18 13,84 12,95

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,27 1,44 1,56

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 1,60 1,02 1,19

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,89 0,58 0,76

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 4,76 3,04 3,51

Toplam: 120 51 39 41,25 34 62,85 53,32 53,71

TYT Türkçe DDCaDCbAbcABBcb baBaDddB    E DCA       

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal Ed  ecD CdaecCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik cDbEDDEDCDbAaac  e c  Dc c  B CD DCbECDd

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEAbBdCbebdAc b   Ea

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 6 2 30

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 5 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREMCAN CANDAN 56789 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 27,72 25,93 26,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,56 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,28 1,21 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,18 10,51 10,96

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 15,46 11,51 10,68

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,72 2,33 2,28

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 19,18 13,84 12,95

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,27 1,44 1,56

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 1,60 1,02 1,19

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,89 0,58 0,76

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 4,76 3,04 3,51

Toplam: 120 95 15 91,25 76 62,85 53,32 53,71

TYT Türkçe DDCEDCEADAABBEEBDBBDbCABECEAECDCAAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACdCEDeCBBABaAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dDDEDDEDCDAACBBBAD b DDABcABBCCDBDCDECDA

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen Ecca C beee     d EB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 10 3 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER KAR*L 0 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,72 25,93 26,28

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,56 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,28 1,21 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,06 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,18 10,51 10,96

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 15,46 11,51 10,68

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,72 2,33 2,28

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89 19,18 13,84 12,95

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,27 1,44 1,56

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,60 1,02 1,19

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,89 0,58 0,76

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 4,76 3,04 3,51

Toplam: 120 94 23 88,25 74 62,85 53,32 53,71

TYT Türkçe DDCEDCEADAAaBEcBDBBDDCAaECEcEaDCAAaDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EbC CcDdCaBABCAAEDcC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBb BCCDBDCDECD 

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEccBaCeBDaAacDebbEB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 12 2 80
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHLİKA 0 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,72 25,93 26,28

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,56 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,28 1,21 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,18 10,51 10,96

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 15,46 11,51 10,68

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,72 2,33 2,28

TYT Matematik 40 20 6 18,50 46 19,18 13,84 12,95

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,27 1,44 1,56

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,60 1,02 1,19

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,89 0,58 0,76

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 4,76 3,04 3,51

Toplam: 120 76 29 68,75 57 62,85 53,32 53,71

TYT Türkçe CEDDCDEAcAADEeEBBDDBdeBeEECCAEACDbEBEeeE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal dCbECeEC BABAdCAcCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bdDDEDCaDAADBcb  B  cB       CDC BDE D D

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECcEdCBbBcaDabcbBEe

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 2 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜNTEHA ASA 0 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 27,72 25,93 26,28

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,56 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,28 1,21 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,06 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,18 10,51 10,96

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 15,46 11,51 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,72 2,33 2,28

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 19,18 13,84 12,95

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,27 1,44 1,56

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,60 1,02 1,19

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,89 0,58 0,76

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 4,76 3,04 3,51

Toplam: 120 80 18 75,50 63 62,85 53,32 53,71

TYT Türkçe DDCEDCEADAAcBEcBDBBDbCdBECEAECDCAA DeEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC Cba  BdAeCAeEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDDEDCDAACBBBADDAC e BBA             

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEcb CCbB CAB bbbbEB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 11 1 73
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİ 0 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 27,72 25,93 26,28

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,56 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,28 1,21 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,06 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 11,18 10,51 10,96

Matematik-1 30 13 9 10,75 36 15,46 11,51 10,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,72 2,33 2,28

TYT Matematik 40 14 9 11,75 29 19,18 13,84 12,95

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,27 1,44 1,56

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,60 1,02 1,19

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,89 0,58 0,76

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 4,76 3,04 3,51

Toplam: 120 46 38 36,50 30 62,85 53,32 53,71

TYT Türkçe cDCEDCEAD    c aDBeD ddBEdEbEbDCAAbeAEEa

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal beC d   e BA ecAEDcC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dDcEDDaDbDAAbBaB D A  a Ba   bC         

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen Edcbd eDe  be D be  

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 11 8 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 5 3 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER MEYDE 0 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 27,72 25,93 26,28

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,56 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,28 1,21 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,06 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,18 10,51 10,96

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 15,46 11,51 10,68

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,72 2,33 2,28

TYT Matematik 40 27 7 25,25 63 19,18 13,84 12,95

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,27 1,44 1,56

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,60 1,02 1,19

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,89 0,58 0,76

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 4,76 3,04 3,51

Toplam: 120 78 30 70,50 59 62,85 53,32 53,71

TYT Türkçe CaDDCDEABAcDE baBDDeCbBAEECCAEACDAEBEDcc

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal cCeECDb ddABABCABCdD     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bBDDEDaEDAADBedDABCDABd D   BCDCdB E DdD

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EEacbB Be e D ebbBEb

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 11 1 73
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÜNLÜ 0 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 27,72 25,93 26,28

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 2,56 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,28 1,21 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,06 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 11,18 10,51 10,96

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 15,46 11,51 10,68

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,72 2,33 2,28

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 19,18 13,84 12,95

Toplam: 120 39 21 33,75 28 62,85 53,32 53,71

TYT Türkçe CEDDCDEA      cBBDDBdDcdEEC  EACabaBceAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal ceec      AaA eABCbD     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik D e EDCabA  Bcd  B            DC     D  

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 10 8 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 0 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 2 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA BOZDEMİR 1905 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 27,72 25,93 26,28

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,56 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,28 1,21 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,06 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,18 10,51 10,96

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 15,46 11,51 10,68

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,72 2,33 2,28

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 19,18 13,84 12,95

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,27 1,44 1,56

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,60 1,02 1,19

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,89 0,58 0,76

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 4,76 3,04 3,51

Toplam: 120 87 23 81,25 68 62,85 53,32 53,71

TYT Türkçe DDCEDCEbDA BBcEcDBBDbCABEC AECDCAAaDeEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACceEbbaBBABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDbEDDED DAAC BBADDA D AB   aCCDBDCDE DA

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EaAdBCCbacCecEbeAaEB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 10 0 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN KAYAR 0 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 3 32,25 81 27,72 25,93 26,28

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,56 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,28 1,21 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,06 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,29 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 11,18 10,51 10,96

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 15,46 11,51 10,68

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,72 2,33 2,28

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 19,18 13,84 12,95

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,27 1,44 1,56

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,60 1,02 1,19

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,89 0,58 0,76

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 4,76 3,04 3,51

Toplam: 120 73 15 69,25 58 62,85 53,32 53,71

TYT Türkçe CEDDCDEAc A bBEBBDDBCbBAEECC EACDAEB DAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAEC  e dABA CABC D     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBD EDbEDAADBB            BbBCDddBDECD D

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen  E     BD eb cbbbBEC

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 1 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 1 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 2 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RIFAT DERE 0 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 27,72 25,93 26,28

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,56 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,28 1,21 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,06 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 11,18 10,51 10,96

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 15,46 11,51 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,72 2,33 2,28

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 19,18 13,84 12,95

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,27 1,44 1,56

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,60 1,02 1,19

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,89 0,58 0,76

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 4,76 3,04 3,51

Toplam: 120 60 18 55,50 46 62,85 53,32 53,71

TYT Türkçe DDCEaCE aAA  ccaDBBDDCdBEbEAEC beeEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAa C  c BBA eAeEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDDEDCDA b BB   ACDDb                

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEAc   DB     D    a

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 7 1 47
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RT 0 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 27,72 25,93 26,28

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,56 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,28 1,21 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,06 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,18 10,51 10,96

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 15,46 11,51 10,68

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,72 2,33 2,28

TYT Matematik 40 26 5 24,75 62 19,18 13,84 12,95

Toplam: 120 61 22 55,50 46 62,85 53,32 53,71

TYT Türkçe cDbEDCE     BcEcDBecedeBECEAEdDCeeaDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC eED ecBA aAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDbEDDEDbDAACBBBcDDACDeAB   BCCDa  D    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 10 2 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA UYGUN 0 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,72 25,93 26,28

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,56 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,28 1,21 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,18 10,51 10,96

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 15,46 11,51 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,72 2,33 2,28

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 19,18 13,84 12,95

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,27 1,44 1,56

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 1,60 1,02 1,19

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,89 0,58 0,76

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 4,76 3,04 3,51

Toplam: 120 74 20 69,00 58 62,85 53,32 53,71

TYT Türkçe CaDDCDEAdAADEcEBBDDBCbBAEECCAEACDeEBaDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal A bECe acBABdBCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DaDDEDCEDA DBcb AB DABADDB ABC          

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EaCca  ea e      BE 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 11 1 73
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ SEVİNÇ 0 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,72 25,93 26,28

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,56 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,28 1,21 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,06 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,18 10,51 10,96

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 15,46 11,51 10,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,72 2,33 2,28

TYT Matematik 40 17 1 16,75 42 19,18 13,84 12,95

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,27 1,44 1,56

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,60 1,02 1,19

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,89 0,58 0,76

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 4,76 3,04 3,51

Toplam: 120 73 16 69,00 58 62,85 53,32 53,71

TYT Türkçe DDCEDCEADAAdeEcBDBBaDCdBECEcEeDCAAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAa CEcAeBBA CAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDDEDCDAACBB  D c          C         

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEcE C beD AB  ae E 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 1 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE BİRGİN 0 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 27,72 25,93 26,28

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,56 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,28 1,21 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,06 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,18 10,51 10,96

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 15,46 11,51 10,68

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,72 2,33 2,28

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 19,18 13,84 12,95

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,27 1,44 1,56

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,60 1,02 1,19

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,89 0,58 0,76

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 4,76 3,04 3,51

Toplam: 120 94 17 89,75 75 62,85 53,32 53,71

TYT Türkçe CEDDCDEABAADEBEBeDDBCbBAEECCAEACDAEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal eCeECDEa cABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bBDDEDCdDAAD BC ABC cBAe B  BCDCCBDECD D

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECAcBCBbBAa EebbBEC

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 8 2 53
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE YAMAN 0 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 27,72 25,93 26,28

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,56 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,28 1,21 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,06 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 11,18 10,51 10,96

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 15,46 11,51 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,72 2,33 2,28

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1 19,18 13,84 12,95

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,27 1,44 1,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,60 1,02 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,89 0,58 0,76

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 4,76 3,04 3,51

Toplam: 120 32 23 26,25 22 62,85 53,32 53,71

TYT Türkçe CEbDC  c    c ccdDcBCbBAEaCCAEeCDAEBbDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal         AdAaA aABCcD     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik eeeb  C  A   cb                         

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen  c  a   D           

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 0 33
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ENGİN 0 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,72 25,93 26,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,56 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,28 1,21 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,06 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,18 10,51 10,96

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 15,46 11,51 10,68

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,72 2,33 2,28

TYT Matematik 40 31 1 30,75 77 19,18 13,84 12,95

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,27 1,44 1,56

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,60 1,02 1,19

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,89 0,58 0,76

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 4,76 3,04 3,51

Toplam: 120 95 16 91,00 76 62,85 53,32 53,71

TYT Türkçe DDCEDCEADAAdBEEBDBeacCABECEbECDCAAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACdCEDAea ABCAeEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDED EDCDAACBBBAeDA DD  B  BCCDBDCDE D 

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEAEBCCDBDCABabbebEd

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 8 1 53
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAVAŞ 0 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 27,72 25,93 26,28

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,56 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,28 1,21 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,06 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 11,18 10,51 10,96

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 15,46 11,51 10,68

Geometri 10 7 3 6,25 63 3,72 2,33 2,28

TYT Matematik 40 34 5 32,75 82 19,18 13,84 12,95

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,27 1,44 1,56

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,60 1,02 1,19

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,89 0,58 0,76

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 4,76 3,04 3,51

Toplam: 120 101 15 97,25 81 62,85 53,32 53,71

TYT Türkçe CEDDCDEABAADEBaaBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal ACAECDEeABABABCABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDB AcdDCCBDcCDda

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EECddBCBbBACDbbcb   

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 20 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 13 1 87
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SOLMAZ 0 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 27,72 25,93 26,28

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,56 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,28 1,21 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,18 10,51 10,96

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 15,46 11,51 10,68

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,72 2,33 2,28

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 19,18 13,84 12,95

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,27 1,44 1,56

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,60 1,02 1,19

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,89 0,58 0,76

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 4,76 3,04 3,51

Toplam: 120 78 22 72,50 60 62,85 53,32 53,71

TYT Türkçe CEDDCeEA AADcBEBBDDeCDBeEECCAEACDeEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAECDcCA AeABCABCdD     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik  BDDEDCEDA  BBC ABCbABADeB b C CdBDEC   

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen EcCcbaeebB    e e c 

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 9 3 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP UÇKAN 0 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 15 15,25 38 27,72 25,93 26,28

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,56 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,28 1,21 1,81

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,06 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,29 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 1 5,75 29 11,18 10,51 10,96

Matematik-1 30 2 8 0,00 0 15,46 11,51 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,72 2,33 2,28

TYT Matematik 40 2 8 0,00 0 19,18 13,84 12,95

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,27 1,44 1,56

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,60 1,02 1,19

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,89 0,58 0,76

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 4,76 3,04 3,51

Toplam: 120 28 31 20,25 17 62,85 53,32 53,71

TYT Türkçe bDCEaCE    B Ec DeBDcdABECaAcCadeeEeAabB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal Ee  C          A DBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik deb  bab cA Cc                          

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen cdeE   a    e   d  a

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 9 11 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 1 2 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YILMAZ 0 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 27,72 25,93 26,28

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,56 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,28 1,21 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,18 10,51 10,96

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 15,46 11,51 10,68

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,72 2,33 2,28

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 19,18 13,84 12,95

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,27 1,44 1,56

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,60 1,02 1,19

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,89 0,58 0,76

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 4,76 3,04 3,51

Toplam: 120 90 20 85,00 71 62,85 53,32 53,71

TYT Türkçe DbCEDCEADAABcEEBDBBDDCABEdEAECDCAAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC CcDbCdBABaAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik dDbEDDEDCDAACBBcA DAC DABB    CDBaCD C  

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen EEcdBaCDeDCeBcDdceEB

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 9 2 60
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
B ALTIN 0 13B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64 25,89 25,93 26,28

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,66 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,09 1,21 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,50 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,50 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 9,75 10,51 10,96

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 7,37 11,51 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,62 2,33 2,28

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 7,99 13,84 12,95

Toplam: 120 41 17 36,75 31 43,76 53,32 53,71

TYT Türkçe DDeEDb  D AB cEBDeBD aABECE ECDCA aDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAC Cac badA CcA DBa     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  DD e  aCD     B   d    d               

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 15 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 2 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE YAŞAR 0 13B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 8 20,00 50 25,89 25,93 26,28

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,66 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,09 1,21 1,81

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,50 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,50 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 9,75 10,51 10,96

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 7,37 11,51 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,62 2,33 2,28

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 7,99 13,84 12,95

Toplam: 120 27 17 22,75 19 43,76 53,32 53,71

TYT Türkçe CEDbCDc     c EBBaeBecB EE C EACDeEB DAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal    bC  e eA   bdBCEc     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik        c b                   b          

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 13 3 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 1 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR 0 13B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 25,89 25,93 26,28

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 2,66 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,09 1,21 1,81

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,50 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,50 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14 9,75 10,51 10,96

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 7,37 11,51 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,62 2,33 2,28

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 7,99 13,84 12,95

Toplam: 120 29 24 23,00 19 43,76 53,32 53,71

TYT Türkçe CEbDCeEABbAbEcE cDDBecB  ECeA AbDcbeED  

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal   bd c   BA    dBC b     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik b e   CaDA  B   d   c      e            

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 8 7 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 0 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 3 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECENAZ 0 13B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 25,89 25,93 26,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,66 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,09 1,21 1,81

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,50 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,50 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 9,75 10,51 10,96

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 7,37 11,51 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,62 2,33 2,28

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 7,99 13,84 12,95

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,04 1,44 1,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,03 1,02 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,07 0,58 0,76

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,13 3,04 3,51

Toplam: 120 50 21 44,75 37 43,76 53,32 53,71

TYT Türkçe bDCaDC ADAAB caBDBBDDCABECEAEdbCbAEDeEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal bACACdDbaceA b dEDcC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik ebbED EDCDA  B  A D a                   

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen              E      

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 2 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 2 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA Ö 0 13B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 25,89 25,93 26,28

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,66 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,09 1,21 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,50 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,50 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 9,75 10,51 10,96

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 7,37 11,51 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,62 2,33 2,28

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 7,99 13,84 12,95

Toplam: 120 48 13 44,75 37 43,76 53,32 53,71

TYT Türkçe C bDCDEABA Dc EcBDDBdD  EECCAEeCDAaaEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  aAEC b AaABA CABC D     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik       CEab DB    B   d DDB              

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 4 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 1 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 2 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TEPE 0 13B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 25,89 25,93 26,28

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,66 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,09 1,21 1,81

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,50 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,50 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 9,75 10,51 10,96

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 7,37 11,51 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,62 2,33 2,28

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 7,99 13,84 12,95

Toplam: 120 32 15 28,25 24 43,76 53,32 53,71

TYT Türkçe CEDbCDE B ADcdc BDeBC a EcCe  cCDeEBdDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal   eE  bC c  A  dBC D     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik        EDA D                            

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 10 6 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 0 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YÜKSEK 0 13B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 25,89 25,93 26,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,66 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,09 1,21 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,50 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 9,75 10,51 10,96

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 7,37 11,51 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,62 2,33 2,28

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 7,99 13,84 12,95

Toplam: 120 52 22 46,50 39 43,76 53,32 53,71

TYT Türkçe cDCEDCEADAAaBEbaDaBDcCeaECEAECDCAAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACbCEbdaaBAdCAecDcC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  DD DDaDbDA bcBB   b                    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 2 1 13
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR AYVA 0 13B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,89 25,93 26,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,66 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,09 1,21 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,50 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,50 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 9,75 10,51 10,96

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 7,37 11,51 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,62 2,33 2,28

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18 7,99 13,84 12,95

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,04 1,44 1,56

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,03 1,02 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,07 0,58 0,76

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,13 3,04 3,51

Toplam: 120 57 21 51,75 43 43,76 53,32 53,71

TYT Türkçe DDCEDCEADAAaBEcceBBcbCdBECEbECbCAAEDAEEd

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACeCdDACBBABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik aDb DDEDbDe dBc    A D    d             

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen    c   c            

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 3 2 20
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇE NUR DERYA 0 13B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,89 25,93 26,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,66 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,09 1,21 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,50 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,75 10,51 10,96

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 7,37 11,51 10,68

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,62 2,33 2,28

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 7,99 13,84 12,95

Toplam: 120 65 14 61,50 51 43,76 53,32 53,71

TYT Türkçe DDCEDCEAbA BBEaBDBeDcCABECEAEeDCeAEDbEca

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EAdACEe CBBAcCeA DBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDDEDD D DA CBBe D AC   B A BC       C A

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 7 1 47
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEŞ 0 13B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 25,89 25,93 26,28

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,66 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,09 1,21 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,50 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,50 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 9,75 10,51 10,96

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 7,37 11,51 10,68

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,62 2,33 2,28

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 7,99 13,84 12,95

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,04 1,44 1,56

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,03 1,02 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,07 0,58 0,76

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 0,13 3,04 3,51

Toplam: 120 45 22 39,50 33 43,76 53,32 53,71

TYT Türkçe CEbDCDEABAA ddEBBDbeCbaAEb eA AC eEB DAc

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAEe  e BABA bABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik baD  DbEDA DB  D               C   b    

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen a   c  ac           

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 10 6 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 1 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATAK 0 13B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 25,89 25,93 26,28

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,66 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,09 1,21 1,81

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,50 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,50 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 9,75 10,51 10,96

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 7,37 11,51 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,62 2,33 2,28

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 7,99 13,84 12,95

Toplam: 120 42 21 36,75 31 43,76 53,32 53,71

TYT Türkçe eEbDCecAaAADEaEaBDDadbBAE  aAEeCDAEBEDAE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CbbeD C aA   eABC D     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik bdD   CEDA  Bc      Ad       C          

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 14 4 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 1 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 2 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRA ERDAL 0 13B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 25,89 25,93 26,28

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,66 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,09 1,21 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,50 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,50 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 9,75 10,51 10,96

Matematik-1 30 16 8 14,00 47 7,37 11,51 10,68

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,62 2,33 2,28

TYT Matematik 40 18 9 15,75 39 7,99 13,84 12,95

Toplam: 120 69 18 64,50 54 43,76 53,32 53,71

TYT Türkçe DDeEDCEADAABBEEBDBBDeCdBECEAECDCAAbDAEEc

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACACcDAecBABCAdEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik BDbEDDEDbDA C BaAeeA  eAdcA  Cd B  D    

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 6 6 40
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER DOĞANER 0 13B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 2 34,50 86 25,89 25,93 26,28

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,66 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,09 1,21 1,81

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,50 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,50 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 9,75 10,51 10,96

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 7,37 11,51 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,62 2,33 2,28

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 7,99 13,84 12,95

Toplam: 120 49 10 46,50 39 43,76 53,32 53,71

TYT Türkçe DDCEDCEA  ABdE BDBBDDCABECEAECDCAAEDeEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EbCdCE AecaAdedAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  D      C A                             

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 4 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA KAMER 0 13B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 25,89 25,93 26,28

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,66 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,09 1,21 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,50 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 9,75 10,51 10,96

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 7,37 11,51 10,68

Geometri 10 8 0 8,00 80 0,62 2,33 2,28

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 7,99 13,84 12,95

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,04 1,44 1,56

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,03 1,02 1,19

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,07 0,58 0,76

TYT Fen 20 5 0 5,00 25 0,13 3,04 3,51

Toplam: 120 81 8 79,00 66 43,76 53,32 53,71

TYT Türkçe bDCaDCEA   dBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal EACACEDACBdABCAAEDBC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  DbEDDEDCDAAeBcaA DA         CCDBDCD CD 

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

TYT Fen    E C D         CE 

Cevap Anahtarı A EEAEBCCDBDCABEDCACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 20 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 4 1 27
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ÇULLU 10 13B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,89 25,93 26,28

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,66 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,09 1,21 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,50 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,50 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90 9,75 10,51 10,96

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 7,37 11,51 10,68

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,62 2,33 2,28

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 7,99 13,84 12,95

Toplam: 120 75 11 72,25 60 43,76 53,32 53,71

TYT Türkçe CEDDCDEABA DEdbaBDDeCeBAEECCAEACDAEBdDeE

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAECDECABABA CABCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik DBDDEDCEDA DBBCD BCDAcA DcBAdCc  B      

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 11 2 73
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA ÇETİN 0 13B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 25,89 25,93 26,28

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,66 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,09 1,21 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,50 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,75 10,51 10,96

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 7,37 11,51 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,62 2,33 2,28

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 7,99 13,84 12,95

Toplam: 120 49 11 46,25 39 43,76 53,32 53,71

TYT Türkçe cDCEDCEADA BBEEBDeBD CeBECEAECDCAAEDA EB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal E C eEb a dABCAAdDcC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik  Db  D DeDA                             

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 17 1 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 0 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA 0 13B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,89 25,93 26,28

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,66 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,09 1,21 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,50 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,50 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 9,75 10,51 10,96

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 7,37 11,51 10,68

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,62 2,33 2,28

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 7,99 13,84 12,95

Toplam: 120 48 23 42,25 35 43,76 53,32 53,71

TYT Türkçe DDCEDCEAbbAdBEEcbaBDDCdBEdEAEaDCAbEDAEEB

Cevap Anahtarı A DDCEDCEADAABBEEBDBBDDCABECEAECDCAAEDAEEB

TYT Sosyal dACdCEeceaBABCAAdDcC     

Cevap Anahtarı A EACACEDACBBABCAAEDBCEDCCA

TYT Matematik   DbD  Db AAb      c    B         d     

Cevap Anahtarı A BDDEDDEDCDAACBBBADDACDDABBABBCCDBDCDECDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 1 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 1.SAYI(25-28 EKİM 2024)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILASEVİMLİ 0 13B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 25,89 25,93 26,28

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,66 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,09 1,21 1,81

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,50 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,50 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,75 10,51 10,96

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 7,37 11,51 10,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,62 2,33 2,28

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 7,99 13,84 12,95

Toplam: 120 44 13 40,75 34 43,76 53,32 53,71

TYT Türkçe CEbDCDEABbA Ea BBDDBCeBAEECCAEACD EeEDe 

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal  CAECc a cA A beBCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik   c   CE e   B      A                   

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 3 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 0 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
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Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YILDIRIM 0 13B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 25 4,75 12 25,89 25,93 26,28

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,66 2,54 2,75

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,09 1,21 1,81

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,50 2,81 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,50 3,96 3,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 10 3,50 18 9,75 10,51 10,96

Matematik-1 30 2 13 -1,25 -4 7,37 11,51 10,68

Geometri 10 0 5 -1,25 -13 0,62 2,33 2,28

TYT Matematik 40 2 18 -2,50 -6 7,99 13,84 12,95

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,04 1,44 1,56

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,03 1,02 1,19

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,07 0,58 0,76

TYT Fen 20 0 8 -2,00 -10 0,13 3,04 3,51

Toplam: 120 19 61 3,75 3 43,76 53,32 53,71

TYT Türkçe CEbbaeceBdAcaaaeebDBCaeAEaedeceaa   EDe 

Cevap Anahtarı B CEDDCDEABAADEBEBBDDBCDBAEECCAEACDAEBEDAE

TYT Sosyal decEebce eA   edBCED     

Cevap Anahtarı B ACAECDECABABABCABCEDCEDAC

TYT Matematik cdaa   b  eae   dd   B  e cc C   ca a cc

Cevap Anahtarı B DBDDEDCEDAADBBCDABCDABADDBBABCDCCBDECDAD

TYT Fen   e c  a   ee  e  bd

Cevap Anahtarı B EECAEBCBDBACDECADBEC
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Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 5 11 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 1 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 15 1 7 7
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 2 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
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