
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1 78 78 78 2413

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,3 12,5 16,14 10,2 5,1 8,88 13,0 3,3 12,17 4,7 4,2 3,64 47,1 25,1 40,83 263,480

Okul Ortalaması 20,9 12,5 17,73 10,2 5,3 8,92 14,7 3,1 13,88 5,1 4,3 4,03 50,9 25,2 44,56 276,000

KATILIMLAR

1 0 SUDE BİRGİN  MA 24 5 22,75 13 4 12,00 38 0 38,00 13 4 12,00 88 13 84,75 395,299 1 1 1 1 84

2 0 KEVSER KARTAL  MA 31 8 29,00 15 5 13,75 30 1 29,75 12 7 10,25 88 21 82,75 388,972 2 2 2 2 104

3 0 SÜMEYYE ENGİN  MA 27 12 24,00 17 2 16,50 26 1 25,75 16 4 15,00 86 19 81,25 385,758 3 3 3 3 112

4 56789 KEREMCAN CANDAN  MA 28 12 25,00 13 5 11,75 34 2 33,50 11 4 10,00 86 23 80,25 381,648 4 4 4 4 130

5 0 YAVAŞ  MA 26 14 22,50 12 8 10,00 28 5 26,75 17 3 16,25 83 30 75,50 369,167 5 5 5 5 181

6 1905 RABİA BOZDEMİR  MA 31 9 28,75 15 3 14,25 27 2 26,50 9 11 6,25 82 25 75,75 367,613 6 6 6 6 188

7 0 MAVİ  MA 20 20 15,00 13 6 11,50 35 2 34,50 15 5 13,75 83 33 74,75 366,561 7 7 7 7 191

8 0 ZEYNEP YILMAZ  MA 31 8 29,00 11 7 9,25 29 4 28,00 8 9 5,75 79 28 72,00 356,470 8 8 8 8 246

9 0 PALA  MA 29 10 26,50 13 6 11,50 22 3 21,25 13 7 11,25 77 26 70,50 353,375 9 9 9 9 268

10 0 HALİL ŞENGÜL  M 21 9 18,75 11 4 10,00 29 4 28,00 12 4 11,00 73 21 67,75 345,389 1 10 10 10 305

11 0 ZEYNEP SOLMAZ  MA 27 13 23,75 13 7 11,25 28 2 27,50 6 4 5,00 74 26 67,50 343,250 10 11 11 11 315

12 0 ALPEREN Ç  MA 28 4 27,00 10 6 8,50 21 2 20,50 11 0 11,00 70 12 67,00 343,037 11 12 12 12 318

13 3 REYYAN AKIN  MA 29 10 26,50 12 7 10,25 24 7 22,25 10 8 8,00 75 32 67,00 342,398 12 13 13 13 322

14 0 MÜNTEHA ASA  MA 25 10 22,50 10 5 8,75 25 1 24,75 9 5 7,75 69 21 63,75 332,885 13 14 14 14 388

15 0 BEGÜM  MA 22 17 17,75 9 8 7,00 31 4 30,00 10 5 8,75 72 34 63,50 332,438 14 15 15 15 394

16 0 ÖMER MEYDE  MA 22 13 18,75 15 5 13,75 23 2 22,50 7 12 4,00 67 32 59,00 318,275 15 16 16 16 514

17 0 MUSTAFA Ç  MB 27 11 24,25 14 4 13,00 23 3 22,25 0 1 -0,25 64 19 59,25 317,957 1 17 17 17 518

18 0 HAYRA ERDAL  MB 30 9 27,75 14 4 13,00 18 2 17,50 1 2 0,50 63 17 58,75 316,602 2 18 18 18 528

19 0 YUNUS EMRE METE  MA 26 10 23,50 11 3 10,25 15 4 14,00 11 6 9,50 63 23 57,25 314,259 16 19 19 19 549

20 0 ENİSE AYVA  MA 24 14 20,50 10 6 8,50 25 4 24,00 6 7 4,25 65 31 57,25 313,122 17 20 20 20 558

21 0 Y E K  MA 27 12 24,00 14 5 12,75 17 2 16,50 5 6 3,50 63 25 56,75 311,480 18 21 21 21 574

22 0 SUDE SEVİNÇ  MA 24 13 20,75 7 2 6,50 21 0 21,00 8 3 7,25 60 18 55,50 308,643 19 22 22 22 591

23 0 ŞEYDA ALTUN  MA 27 10 24,50 11 3 10,25 16 2 15,50 6 4 5,00 60 19 55,25 307,389 20 23 23 23 601

24 0 ŞENNUR  MA 26 9 23,75 11 4 10,00 16 3 15,25 7 5 5,75 60 21 54,75 306,104 21 24 24 24 613

25 0 FATMA G  MA 23 15 19,25 13 5 11,75 19 4 18,00 7 11 4,25 62 35 53,25 301,478 22 25 25 25 650

26 0 REYYAN KAYAR  MA 21 9 18,75 8 6 6,50 22 3 21,25 7 2 6,50 58 20 53,00 301,197 23 26 26 26 654

27 0 SEVGİ SEİNÇ  MA 20 8 18,00 13 3 12,25 18 6 16,50 7 5 5,75 58 22 52,50 299,645 24 27 27 27 675

28 0 MÜZEYYEN ÇEVİK  MA 28 8 26,00 9 7 7,25 15 4 14,00 6 7 4,25 58 26 51,50 296,192 25 28 28 28 709

29 0 EATMAGÜL  MA 20 12 17,00 10 7 8,25 21 2 20,50 7 7 5,25 58 28 51,00 295,117 26 29 29 29 714

30 0 HATİCE ERYILMAZ  MA 22 11 19,25 7 5 5,75 20 4 19,00 8 5 6,75 57 25 50,75 294,653 27 30 30 30 721

31 0 MELİS GÜNEVİ  MA 26 6 24,50 4 1 3,75 21 0 21,00 2 1 1,75 53 8 51,00 294,159 28 31 31 31 725

32 0 FATMANUR AYVA  MB 25 15 21,25 13 7 11,25 17 4 16,00 2 2 1,50 57 28 50,00 291,318 3 32 32 32 759

33 0 ELİF NUR YURTLU  MA 23 13 19,75 12 4 11,00 10 1 9,75 9 8 7,00 54 26 47,50 285,252 29 33 33 33 822

34 31 İSMET YAŞAR   21 19 16,25 12 8 10,00 18 8 16,00 8 11 5,25 59 46 47,50 284,910 1 34 34 34 825

35 0 AHMET EMİR  MA 18 15 14,25 9 6 7,50 20 1 19,75 5 4 4,00 52 26 45,50 278,787 30 35 35 35 897

36 0 BERRA D   22 18 17,50 14 4 13,00 8 2 7,50 9 9 6,75 53 33 44,75 277,212 2 36 36 36 915

37 0  MA 22 14 18,50 8 6 6,50 16 1 15,75 6 8 4,00 52 29 44,75 276,509 31 37 37 37 922

38 0 HAMZA DURAK  MB 24 11 21,25 11 3 10,25 13 1 12,75 48 15 44,25 274,151 4 38 38 38 955

39 0 ELİF YÜKSEK  MB 27 13 23,75 12 8 10,00 9 1 8,75 2 3 1,25 50 25 43,75 272,921 5 39 39 39 965

40 0 İKRA TINMAZ  MA 21 16 17,00 12 7 10,25 13 7 11,25 7 11 4,25 53 41 42,75 270,782 32 40 40 40 986

41 0 BEYZA CENGİZ  MA 22 15 18,25 11 3 10,25 8 4 7,00 8 5 6,75 49 27 42,25 269,854 33 41 41 41 995

42 0 B   23 17 18,75 14 4 13,00 7 2 6,50 6 11 3,25 50 34 41,50 266,903 3 42 42 42 1038

43 0 SUDE UMUTLU  MB 21 13 17,75 10 7 8,25 11 1 10,75 5 2 4,50 47 23 41,25 266,414 6 43 43 43 1051

44 0 FATMA TUNÇ  M 22 15 18,25 11 6 9,50 14 5 12,75 47 26 40,50 263,223 2 44 44 44 1096

45 0 E UYGUN  MA 21 19 16,25 12 8 10,00 15 4 14,00 4 16 0,00 52 47 40,25 262,532 34 45 45 45 1101

46 27 A  M 10 6 8,50 12 6 10,50 14 1 13,75 8 5 6,75 44 18 39,50 261,978 3 46 46 46 1106

47 0 EMİN  UY  MB 25 13 21,75 13 6 11,50 7 1 6,75 45 20 40,00 261,723 7 47 47 47 1113

48 0 ÖMER ÜNLÜ  MA 19 12 16,00 8 6 6,50 14 3 13,25 4 2 3,50 45 23 39,25 260,350 35 48 48 48 1132
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1 78 78 78 2413

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,3 12,5 16,14 10,2 5,1 8,88 13,0 3,3 12,17 4,7 4,2 3,64 47,1 25,1 40,83 263,480

Okul Ortalaması 20,9 12,5 17,73 10,2 5,3 8,92 14,7 3,1 13,88 5,1 4,3 4,03 50,9 25,2 44,56 276,000

KATILIMLAR

49 0 DİLRUBA GÜLSÜN  MA 18 14 14,50 10 5 8,75 12 1 11,75 4 4 3,00 44 24 38,00 256,633 36 49 49 49 1181

50 0 ELİF  M 23 16 19,00 13 6 11,50 5 0 5,00 3 4 2,00 44 26 37,50 254,902 4 50 50 50 1200

51 0 ECENAZ  MB 24 13 20,75 12 7 10,25 7 7 5,25 43 27 36,25 250,756 8 51 51 51 1265

52 0 SEVGİ BOZTAŞ  MA 17 7 15,25 9 7 7,25 13 12 10,00 4 6 2,50 43 32 35,00 247,715 37 52 52 52 1298

53 0 GAMZE S  MB 17 21 11,75 12 6 10,50 10 6 8,50 5 5 3,75 44 38 34,50 246,627 9 53 53 53 1315

54 0 SUDE K  M 22 16 18,00 12 6 10,50 7 3 6,25 41 25 34,75 246,417 5 54 54 54 1319

55 0 EDA ÖRS  MB 21 15 17,25 8 6 6,50 8 2 7,50 37 23 31,25 236,146 10 55 55 55 1491

56 0 CEMRE MEMİŞ  MB 24 7 22,25 9 4 8,00 1 0 1,00 34 11 31,25 236,077 11 56 56 56 1494

57 0 FATIMA ORDU  MA 24 9 21,75 6 1 5,75 5 5 3,75 35 15 31,25 236,061 38 57 57 57 1496

58 0 ATK   BUSE  MA 17 15 13,25 9 2 8,50 8 5 6,75 3 4 2,00 37 26 30,50 234,488 39 58 58 58 1525

59 0 A  A  MB 20 16 16,00 14 5 12,75 2 1 1,75 36 22 30,50 234,043 12 59 59 59 1534

60 0 GÖKÇE NUR D*Y A  MB 13 9 10,75 9 8 7,00 13 2 12,50 0 2 -0,50 35 21 29,75 231,763 13 60 60 60 1566

61 0 HATİCE NUR TAKLAK  MA 21 7 19,25 3 2 2,50 9 4 8,00 33 13 29,75 231,678 40 61 61 61 1568

62 0 RIFAT DERE  MA 13 22 7,50 11 4 10,00 9 2 8,50 3 6 1,50 36 34 27,50 225,715 41 62 62 62 1688

63 0 HATAK  MB 17 16 13,00 7 5 5,75 8 2 7,50 1 1 0,75 33 24 27,00 223,943 14 63 63 63 1713

64 0 RA VZ  YILMAZ  MA 1 4 0,00 20 4 19,00 7 5 5,75 28 13 24,75 218,631 42 64 64 64 1800

65 0 SILA SEVİMLİ  MB 21 12 18,00 7 8 5,00 4 4 3,00 0 3 -0,75 32 27 25,25 218,396 15 65 65 65 1804

66 0 EMİN ÖZTÜRK  M 7 9 4,75 10 6 8,50 10 7 8,25 6 11 3,25 33 33 24,75 218,089 6 66 66 66 1809

67 0 E Ö  MA 13 14 9,50 8 5 6,75 6 2 5,50 3 2 2,50 30 23 24,25 216,359 43 67 67 67 1837

68 0 SUDE YAMAN   19 11 16,25 3 4 2,00 5 3 4,25 2 2 1,50 29 20 24,00 215,236 4 68 68 68 1853

69 0 ELİF TEPE  MB 13 12 10,00 7 1 6,75 6 0 6,00 26 13 22,75 211,406 16 69 69 69 1907

70 0 SENA GÜLSEREN  MB 20 11 17,25 6 5 4,75 1 2 0,50 27 18 22,50 210,639 17 70 70 70 1923

71 0 ERKAM KARAGÖZ   12 20 7,00 8 8 6,00 9 4 8,00 1 5 -0,25 30 37 20,75 205,542 5 71 71 71 1994

72 0 FEYZA GÜNGÖR   15 17 10,75 10 8 8,00 1 3 0,25 2 2 1,50 28 30 20,50 205,159 6 72 72 72 2001

73 0 BUSE YAŞAR  MB 17 12 14,00 7 3 6,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 24 18 19,50 201,713 18 73 73 73 2037

74 0 EBRAR  MB 12 17 7,75 6 4 5,00 5 7 3,25 23 28 16,00 191,677 19 74 74 74 2160

75 0 İREM GÜNEVİ  MB 13 17 8,75 7 9 4,75 20 26 13,50 184,344 20 75 75 75 2233

76 0 DOĞAN ALP TARI  MA 4 6 2,50 9 4 8,00 1 2 0,50 1 0 1,00 15 12 12,00 180,321 44 76 76 76 2259

77 0 GÜLTEN BAHADIR  MB 4 13 0,75 8 6 6,50 4 4 3,00 16 23 10,25 174,992 21 77 77 77 2291

78 0 ZEYNEP YILDIRIM  MB 8 27 1,25 6 12 3,00 5 19 0,25 2 9 -0,25 21 67 4,25 157,335 22 78 78 78 2366
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1 78 78 78 2413

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,3 12,5 16,14 10,2 5,1 8,88 13,0 3,3 12,17 4,7 4,2 3,64 47,1 25,1 40,83 263,480

Okul Ortalaması 20,9 12,5 17,73 10,2 5,3 8,92 14,7 3,1 13,88 5,1 4,3 4,03 50,9 25,2 44,56 276,000

KATILIMLAR

1 0 SUDE BİRGİN  MA 24 5 22,75 13 4 12,00 38 0 38,00 13 4 12,00 88 13 84,75 395,299 1 1 1 1 84

2 0 KEVSER KARTAL  MA 31 8 29,00 15 5 13,75 30 1 29,75 12 7 10,25 88 21 82,75 388,972 2 2 2 2 104

3 0 SÜMEYYE ENGİN  MA 27 12 24,00 17 2 16,50 26 1 25,75 16 4 15,00 86 19 81,25 385,758 3 3 3 3 112

4 56789 KEREMCAN CANDAN  MA 28 12 25,00 13 5 11,75 34 2 33,50 11 4 10,00 86 23 80,25 381,648 4 4 4 4 130

5 0 YAVAŞ  MA 26 14 22,50 12 8 10,00 28 5 26,75 17 3 16,25 83 30 75,50 369,167 5 5 5 5 181

6 1905 RABİA BOZDEMİR  MA 31 9 28,75 15 3 14,25 27 2 26,50 9 11 6,25 82 25 75,75 367,613 6 6 6 6 188

7 0 MAVİ  MA 20 20 15,00 13 6 11,50 35 2 34,50 15 5 13,75 83 33 74,75 366,561 7 7 7 7 191

8 0 ZEYNEP YILMAZ  MA 31 8 29,00 11 7 9,25 29 4 28,00 8 9 5,75 79 28 72,00 356,470 8 8 8 8 246

9 0 PALA  MA 29 10 26,50 13 6 11,50 22 3 21,25 13 7 11,25 77 26 70,50 353,375 9 9 9 9 268

10 0 HALİL ŞENGÜL  M 21 9 18,75 11 4 10,00 29 4 28,00 12 4 11,00 73 21 67,75 345,389 1 10 10 10 305

11 0 ZEYNEP SOLMAZ  MA 27 13 23,75 13 7 11,25 28 2 27,50 6 4 5,00 74 26 67,50 343,250 10 11 11 11 315

12 0 ALPEREN Ç  MA 28 4 27,00 10 6 8,50 21 2 20,50 11 0 11,00 70 12 67,00 343,037 11 12 12 12 318

13 3 REYYAN AKIN  MA 29 10 26,50 12 7 10,25 24 7 22,25 10 8 8,00 75 32 67,00 342,398 12 13 13 13 322

14 0 MÜNTEHA ASA  MA 25 10 22,50 10 5 8,75 25 1 24,75 9 5 7,75 69 21 63,75 332,885 13 14 14 14 388

15 0 BEGÜM  MA 22 17 17,75 9 8 7,00 31 4 30,00 10 5 8,75 72 34 63,50 332,438 14 15 15 15 394

16 0 ÖMER MEYDE  MA 22 13 18,75 15 5 13,75 23 2 22,50 7 12 4,00 67 32 59,00 318,275 15 16 16 16 514

17 0 MUSTAFA Ç  MB 27 11 24,25 14 4 13,00 23 3 22,25 0 1 -0,25 64 19 59,25 317,957 1 17 17 17 518

18 0 HAYRA ERDAL  MB 30 9 27,75 14 4 13,00 18 2 17,50 1 2 0,50 63 17 58,75 316,602 2 18 18 18 528

19 0 YUNUS EMRE METE  MA 26 10 23,50 11 3 10,25 15 4 14,00 11 6 9,50 63 23 57,25 314,259 16 19 19 19 549

20 0 ENİSE AYVA  MA 24 14 20,50 10 6 8,50 25 4 24,00 6 7 4,25 65 31 57,25 313,122 17 20 20 20 558

21 0 Y E K  MA 27 12 24,00 14 5 12,75 17 2 16,50 5 6 3,50 63 25 56,75 311,480 18 21 21 21 574

22 0 SUDE SEVİNÇ  MA 24 13 20,75 7 2 6,50 21 0 21,00 8 3 7,25 60 18 55,50 308,643 19 22 22 22 591

23 0 ŞEYDA ALTUN  MA 27 10 24,50 11 3 10,25 16 2 15,50 6 4 5,00 60 19 55,25 307,389 20 23 23 23 601

24 0 ŞENNUR  MA 26 9 23,75 11 4 10,00 16 3 15,25 7 5 5,75 60 21 54,75 306,104 21 24 24 24 613

25 0 FATMA G  MA 23 15 19,25 13 5 11,75 19 4 18,00 7 11 4,25 62 35 53,25 301,478 22 25 25 25 650

26 0 REYYAN KAYAR  MA 21 9 18,75 8 6 6,50 22 3 21,25 7 2 6,50 58 20 53,00 301,197 23 26 26 26 654

27 0 SEVGİ SEİNÇ  MA 20 8 18,00 13 3 12,25 18 6 16,50 7 5 5,75 58 22 52,50 299,645 24 27 27 27 675

28 0 MÜZEYYEN ÇEVİK  MA 28 8 26,00 9 7 7,25 15 4 14,00 6 7 4,25 58 26 51,50 296,192 25 28 28 28 709

29 0 EATMAGÜL  MA 20 12 17,00 10 7 8,25 21 2 20,50 7 7 5,25 58 28 51,00 295,117 26 29 29 29 714

30 0 HATİCE ERYILMAZ  MA 22 11 19,25 7 5 5,75 20 4 19,00 8 5 6,75 57 25 50,75 294,653 27 30 30 30 721

31 0 MELİS GÜNEVİ  MA 26 6 24,50 4 1 3,75 21 0 21,00 2 1 1,75 53 8 51,00 294,159 28 31 31 31 725

32 0 FATMANUR AYVA  MB 25 15 21,25 13 7 11,25 17 4 16,00 2 2 1,50 57 28 50,00 291,318 3 32 32 32 759

33 0 ELİF NUR YURTLU  MA 23 13 19,75 12 4 11,00 10 1 9,75 9 8 7,00 54 26 47,50 285,252 29 33 33 33 822

34 31 İSMET YAŞAR   21 19 16,25 12 8 10,00 18 8 16,00 8 11 5,25 59 46 47,50 284,910 1 34 34 34 825

35 0 AHMET EMİR  MA 18 15 14,25 9 6 7,50 20 1 19,75 5 4 4,00 52 26 45,50 278,787 30 35 35 35 897

36 0 BERRA D   22 18 17,50 14 4 13,00 8 2 7,50 9 9 6,75 53 33 44,75 277,212 2 36 36 36 915

37 0  MA 22 14 18,50 8 6 6,50 16 1 15,75 6 8 4,00 52 29 44,75 276,509 31 37 37 37 922

38 0 HAMZA DURAK  MB 24 11 21,25 11 3 10,25 13 1 12,75 48 15 44,25 274,151 4 38 38 38 955

39 0 ELİF YÜKSEK  MB 27 13 23,75 12 8 10,00 9 1 8,75 2 3 1,25 50 25 43,75 272,921 5 39 39 39 965

40 0 İKRA TINMAZ  MA 21 16 17,00 12 7 10,25 13 7 11,25 7 11 4,25 53 41 42,75 270,782 32 40 40 40 986

41 0 BEYZA CENGİZ  MA 22 15 18,25 11 3 10,25 8 4 7,00 8 5 6,75 49 27 42,25 269,854 33 41 41 41 995

42 0 B   23 17 18,75 14 4 13,00 7 2 6,50 6 11 3,25 50 34 41,50 266,903 3 42 42 42 1038

43 0 SUDE UMUTLU  MB 21 13 17,75 10 7 8,25 11 1 10,75 5 2 4,50 47 23 41,25 266,414 6 43 43 43 1051

44 0 FATMA TUNÇ  M 22 15 18,25 11 6 9,50 14 5 12,75 47 26 40,50 263,223 2 44 44 44 1096

45 0 E UYGUN  MA 21 19 16,25 12 8 10,00 15 4 14,00 4 16 0,00 52 47 40,25 262,532 34 45 45 45 1101

46 27 A  M 10 6 8,50 12 6 10,50 14 1 13,75 8 5 6,75 44 18 39,50 261,978 3 46 46 46 1106

47 0 EMİN  UY  MB 25 13 21,75 13 6 11,50 7 1 6,75 45 20 40,00 261,723 7 47 47 47 1113

48 0 ÖMER ÜNLÜ  MA 19 12 16,00 8 6 6,50 14 3 13,25 4 2 3,50 45 23 39,25 260,350 35 48 48 48 1132
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1 78 78 78 2413

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,3 12,5 16,14 10,2 5,1 8,88 13,0 3,3 12,17 4,7 4,2 3,64 47,1 25,1 40,83 263,480

Okul Ortalaması 20,9 12,5 17,73 10,2 5,3 8,92 14,7 3,1 13,88 5,1 4,3 4,03 50,9 25,2 44,56 276,000

KATILIMLAR

49 0 DİLRUBA GÜLSÜN  MA 18 14 14,50 10 5 8,75 12 1 11,75 4 4 3,00 44 24 38,00 256,633 36 49 49 49 1181

50 0 ELİF  M 23 16 19,00 13 6 11,50 5 0 5,00 3 4 2,00 44 26 37,50 254,902 4 50 50 50 1200

51 0 ECENAZ  MB 24 13 20,75 12 7 10,25 7 7 5,25 43 27 36,25 250,756 8 51 51 51 1265

52 0 SEVGİ BOZTAŞ  MA 17 7 15,25 9 7 7,25 13 12 10,00 4 6 2,50 43 32 35,00 247,715 37 52 52 52 1298

53 0 GAMZE S  MB 17 21 11,75 12 6 10,50 10 6 8,50 5 5 3,75 44 38 34,50 246,627 9 53 53 53 1315

54 0 SUDE K  M 22 16 18,00 12 6 10,50 7 3 6,25 41 25 34,75 246,417 5 54 54 54 1319

55 0 EDA ÖRS  MB 21 15 17,25 8 6 6,50 8 2 7,50 37 23 31,25 236,146 10 55 55 55 1491

56 0 CEMRE MEMİŞ  MB 24 7 22,25 9 4 8,00 1 0 1,00 34 11 31,25 236,077 11 56 56 56 1494

57 0 FATIMA ORDU  MA 24 9 21,75 6 1 5,75 5 5 3,75 35 15 31,25 236,061 38 57 57 57 1496

58 0 ATK   BUSE  MA 17 15 13,25 9 2 8,50 8 5 6,75 3 4 2,00 37 26 30,50 234,488 39 58 58 58 1525

59 0 A  A  MB 20 16 16,00 14 5 12,75 2 1 1,75 36 22 30,50 234,043 12 59 59 59 1534

60 0 GÖKÇE NUR D*Y A  MB 13 9 10,75 9 8 7,00 13 2 12,50 0 2 -0,50 35 21 29,75 231,763 13 60 60 60 1566

61 0 HATİCE NUR TAKLAK  MA 21 7 19,25 3 2 2,50 9 4 8,00 33 13 29,75 231,678 40 61 61 61 1568

62 0 RIFAT DERE  MA 13 22 7,50 11 4 10,00 9 2 8,50 3 6 1,50 36 34 27,50 225,715 41 62 62 62 1688

63 0 HATAK  MB 17 16 13,00 7 5 5,75 8 2 7,50 1 1 0,75 33 24 27,00 223,943 14 63 63 63 1713

64 0 RA VZ  YILMAZ  MA 1 4 0,00 20 4 19,00 7 5 5,75 28 13 24,75 218,631 42 64 64 64 1800

65 0 SILA SEVİMLİ  MB 21 12 18,00 7 8 5,00 4 4 3,00 0 3 -0,75 32 27 25,25 218,396 15 65 65 65 1804

66 0 EMİN ÖZTÜRK  M 7 9 4,75 10 6 8,50 10 7 8,25 6 11 3,25 33 33 24,75 218,089 6 66 66 66 1809

67 0 E Ö  MA 13 14 9,50 8 5 6,75 6 2 5,50 3 2 2,50 30 23 24,25 216,359 43 67 67 67 1837

68 0 SUDE YAMAN   19 11 16,25 3 4 2,00 5 3 4,25 2 2 1,50 29 20 24,00 215,236 4 68 68 68 1853

69 0 ELİF TEPE  MB 13 12 10,00 7 1 6,75 6 0 6,00 26 13 22,75 211,406 16 69 69 69 1907

70 0 SENA GÜLSEREN  MB 20 11 17,25 6 5 4,75 1 2 0,50 27 18 22,50 210,639 17 70 70 70 1923

71 0 ERKAM KARAGÖZ   12 20 7,00 8 8 6,00 9 4 8,00 1 5 -0,25 30 37 20,75 205,542 5 71 71 71 1994

72 0 FEYZA GÜNGÖR   15 17 10,75 10 8 8,00 1 3 0,25 2 2 1,50 28 30 20,50 205,159 6 72 72 72 2001

73 0 BUSE YAŞAR  MB 17 12 14,00 7 3 6,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 24 18 19,50 201,713 18 73 73 73 2037

74 0 EBRAR  MB 12 17 7,75 6 4 5,00 5 7 3,25 23 28 16,00 191,677 19 74 74 74 2160

75 0 İREM GÜNEVİ  MB 13 17 8,75 7 9 4,75 20 26 13,50 184,344 20 75 75 75 2233

76 0 DOĞAN ALP TARI  MA 4 6 2,50 9 4 8,00 1 2 0,50 1 0 1,00 15 12 12,00 180,321 44 76 76 76 2259

77 0 GÜLTEN BAHADIR  MB 4 13 0,75 8 6 6,50 4 4 3,00 16 23 10,25 174,992 21 77 77 77 2291

78 0 ZEYNEP YILDIRIM  MB 8 27 1,25 6 12 3,00 5 19 0,25 2 9 -0,25 21 67 4,25 157,335 22 78 78 78 2366
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1 78 78 78 2413

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,3 12,5 16,14 10,2 5,1 8,88 13,0 3,3 12,17 4,7 4,2 3,64 47,1 25,1 40,83 263,480

Okul Ortalaması 20,9 12,5 17,73 10,2 5,3 8,92 14,7 3,1 13,88 5,1 4,3 4,03 50,9 25,2 44,56 276,000

KATILIMLAR

1 0 SUDE BİRGİN  MA 24 5 22,75 13 4 12,00 38 0 38,00 13 4 12,00 88 13 84,75 395,299 1 1 1 1 84

2 0 KEVSER KARTAL  MA 31 8 29,00 15 5 13,75 30 1 29,75 12 7 10,25 88 21 82,75 388,972 2 2 2 2 104

3 0 SÜMEYYE ENGİN  MA 27 12 24,00 17 2 16,50 26 1 25,75 16 4 15,00 86 19 81,25 385,758 3 3 3 3 112

4 56789 KEREMCAN CANDAN  MA 28 12 25,00 13 5 11,75 34 2 33,50 11 4 10,00 86 23 80,25 381,648 4 4 4 4 130

5 0 YAVAŞ  MA 26 14 22,50 12 8 10,00 28 5 26,75 17 3 16,25 83 30 75,50 369,167 5 5 5 5 181

6 1905 RABİA BOZDEMİR  MA 31 9 28,75 15 3 14,25 27 2 26,50 9 11 6,25 82 25 75,75 367,613 6 6 6 6 188

7 0 MAVİ  MA 20 20 15,00 13 6 11,50 35 2 34,50 15 5 13,75 83 33 74,75 366,561 7 7 7 7 191

8 0 ZEYNEP YILMAZ  MA 31 8 29,00 11 7 9,25 29 4 28,00 8 9 5,75 79 28 72,00 356,470 8 8 8 8 246

9 0 PALA  MA 29 10 26,50 13 6 11,50 22 3 21,25 13 7 11,25 77 26 70,50 353,375 9 9 9 9 268

10 0 HALİL ŞENGÜL  M 21 9 18,75 11 4 10,00 29 4 28,00 12 4 11,00 73 21 67,75 345,389 1 10 10 10 305

11 0 ZEYNEP SOLMAZ  MA 27 13 23,75 13 7 11,25 28 2 27,50 6 4 5,00 74 26 67,50 343,250 10 11 11 11 315

12 0 ALPEREN Ç  MA 28 4 27,00 10 6 8,50 21 2 20,50 11 0 11,00 70 12 67,00 343,037 11 12 12 12 318

13 3 REYYAN AKIN  MA 29 10 26,50 12 7 10,25 24 7 22,25 10 8 8,00 75 32 67,00 342,398 12 13 13 13 322

14 0 MÜNTEHA ASA  MA 25 10 22,50 10 5 8,75 25 1 24,75 9 5 7,75 69 21 63,75 332,885 13 14 14 14 388

15 0 BEGÜM  MA 22 17 17,75 9 8 7,00 31 4 30,00 10 5 8,75 72 34 63,50 332,438 14 15 15 15 394

16 0 ÖMER MEYDE  MA 22 13 18,75 15 5 13,75 23 2 22,50 7 12 4,00 67 32 59,00 318,275 15 16 16 16 514

17 0 MUSTAFA Ç  MB 27 11 24,25 14 4 13,00 23 3 22,25 0 1 -0,25 64 19 59,25 317,957 1 17 17 17 518

18 0 HAYRA ERDAL  MB 30 9 27,75 14 4 13,00 18 2 17,50 1 2 0,50 63 17 58,75 316,602 2 18 18 18 528

19 0 YUNUS EMRE METE  MA 26 10 23,50 11 3 10,25 15 4 14,00 11 6 9,50 63 23 57,25 314,259 16 19 19 19 549

20 0 ENİSE AYVA  MA 24 14 20,50 10 6 8,50 25 4 24,00 6 7 4,25 65 31 57,25 313,122 17 20 20 20 558

21 0 Y E K  MA 27 12 24,00 14 5 12,75 17 2 16,50 5 6 3,50 63 25 56,75 311,480 18 21 21 21 574

22 0 SUDE SEVİNÇ  MA 24 13 20,75 7 2 6,50 21 0 21,00 8 3 7,25 60 18 55,50 308,643 19 22 22 22 591

23 0 ŞEYDA ALTUN  MA 27 10 24,50 11 3 10,25 16 2 15,50 6 4 5,00 60 19 55,25 307,389 20 23 23 23 601

24 0 ŞENNUR  MA 26 9 23,75 11 4 10,00 16 3 15,25 7 5 5,75 60 21 54,75 306,104 21 24 24 24 613

25 0 FATMA G  MA 23 15 19,25 13 5 11,75 19 4 18,00 7 11 4,25 62 35 53,25 301,478 22 25 25 25 650

26 0 REYYAN KAYAR  MA 21 9 18,75 8 6 6,50 22 3 21,25 7 2 6,50 58 20 53,00 301,197 23 26 26 26 654

27 0 SEVGİ SEİNÇ  MA 20 8 18,00 13 3 12,25 18 6 16,50 7 5 5,75 58 22 52,50 299,645 24 27 27 27 675

28 0 MÜZEYYEN ÇEVİK  MA 28 8 26,00 9 7 7,25 15 4 14,00 6 7 4,25 58 26 51,50 296,192 25 28 28 28 709

29 0 EATMAGÜL  MA 20 12 17,00 10 7 8,25 21 2 20,50 7 7 5,25 58 28 51,00 295,117 26 29 29 29 714

30 0 HATİCE ERYILMAZ  MA 22 11 19,25 7 5 5,75 20 4 19,00 8 5 6,75 57 25 50,75 294,653 27 30 30 30 721

31 0 MELİS GÜNEVİ  MA 26 6 24,50 4 1 3,75 21 0 21,00 2 1 1,75 53 8 51,00 294,159 28 31 31 31 725

32 0 FATMANUR AYVA  MB 25 15 21,25 13 7 11,25 17 4 16,00 2 2 1,50 57 28 50,00 291,318 3 32 32 32 759

33 0 ELİF NUR YURTLU  MA 23 13 19,75 12 4 11,00 10 1 9,75 9 8 7,00 54 26 47,50 285,252 29 33 33 33 822

34 31 İSMET YAŞAR   21 19 16,25 12 8 10,00 18 8 16,00 8 11 5,25 59 46 47,50 284,910 1 34 34 34 825

35 0 AHMET EMİR  MA 18 15 14,25 9 6 7,50 20 1 19,75 5 4 4,00 52 26 45,50 278,787 30 35 35 35 897

36 0 BERRA D   22 18 17,50 14 4 13,00 8 2 7,50 9 9 6,75 53 33 44,75 277,212 2 36 36 36 915

37 0  MA 22 14 18,50 8 6 6,50 16 1 15,75 6 8 4,00 52 29 44,75 276,509 31 37 37 37 922

38 0 HAMZA DURAK  MB 24 11 21,25 11 3 10,25 13 1 12,75 48 15 44,25 274,151 4 38 38 38 955

39 0 ELİF YÜKSEK  MB 27 13 23,75 12 8 10,00 9 1 8,75 2 3 1,25 50 25 43,75 272,921 5 39 39 39 965

40 0 İKRA TINMAZ  MA 21 16 17,00 12 7 10,25 13 7 11,25 7 11 4,25 53 41 42,75 270,782 32 40 40 40 986

41 0 BEYZA CENGİZ  MA 22 15 18,25 11 3 10,25 8 4 7,00 8 5 6,75 49 27 42,25 269,854 33 41 41 41 995

42 0 B   23 17 18,75 14 4 13,00 7 2 6,50 6 11 3,25 50 34 41,50 266,903 3 42 42 42 1038

43 0 SUDE UMUTLU  MB 21 13 17,75 10 7 8,25 11 1 10,75 5 2 4,50 47 23 41,25 266,414 6 43 43 43 1051

44 0 FATMA TUNÇ  M 22 15 18,25 11 6 9,50 14 5 12,75 47 26 40,50 263,223 2 44 44 44 1096

45 0 E UYGUN  MA 21 19 16,25 12 8 10,00 15 4 14,00 4 16 0,00 52 47 40,25 262,532 34 45 45 45 1101

46 27 A  M 10 6 8,50 12 6 10,50 14 1 13,75 8 5 6,75 44 18 39,50 261,978 3 46 46 46 1106

47 0 EMİN  UY  MB 25 13 21,75 13 6 11,50 7 1 6,75 45 20 40,00 261,723 7 47 47 47 1113

48 0 ÖMER ÜNLÜ  MA 19 12 16,00 8 6 6,50 14 3 13,25 4 2 3,50 45 23 39,25 260,350 35 48 48 48 1132
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1 78 78 78 2413

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,3 12,5 16,14 10,2 5,1 8,88 13,0 3,3 12,17 4,7 4,2 3,64 47,1 25,1 40,83 263,480

Okul Ortalaması 20,9 12,5 17,73 10,2 5,3 8,92 14,7 3,1 13,88 5,1 4,3 4,03 50,9 25,2 44,56 276,000

KATILIMLAR

49 0 DİLRUBA GÜLSÜN  MA 18 14 14,50 10 5 8,75 12 1 11,75 4 4 3,00 44 24 38,00 256,633 36 49 49 49 1181

50 0 ELİF  M 23 16 19,00 13 6 11,50 5 0 5,00 3 4 2,00 44 26 37,50 254,902 4 50 50 50 1200

51 0 ECENAZ  MB 24 13 20,75 12 7 10,25 7 7 5,25 43 27 36,25 250,756 8 51 51 51 1265

52 0 SEVGİ BOZTAŞ  MA 17 7 15,25 9 7 7,25 13 12 10,00 4 6 2,50 43 32 35,00 247,715 37 52 52 52 1298

53 0 GAMZE S  MB 17 21 11,75 12 6 10,50 10 6 8,50 5 5 3,75 44 38 34,50 246,627 9 53 53 53 1315

54 0 SUDE K  M 22 16 18,00 12 6 10,50 7 3 6,25 41 25 34,75 246,417 5 54 54 54 1319

55 0 EDA ÖRS  MB 21 15 17,25 8 6 6,50 8 2 7,50 37 23 31,25 236,146 10 55 55 55 1491

56 0 CEMRE MEMİŞ  MB 24 7 22,25 9 4 8,00 1 0 1,00 34 11 31,25 236,077 11 56 56 56 1494

57 0 FATIMA ORDU  MA 24 9 21,75 6 1 5,75 5 5 3,75 35 15 31,25 236,061 38 57 57 57 1496

58 0 ATK   BUSE  MA 17 15 13,25 9 2 8,50 8 5 6,75 3 4 2,00 37 26 30,50 234,488 39 58 58 58 1525

59 0 A  A  MB 20 16 16,00 14 5 12,75 2 1 1,75 36 22 30,50 234,043 12 59 59 59 1534

60 0 GÖKÇE NUR D*Y A  MB 13 9 10,75 9 8 7,00 13 2 12,50 0 2 -0,50 35 21 29,75 231,763 13 60 60 60 1566

61 0 HATİCE NUR TAKLAK  MA 21 7 19,25 3 2 2,50 9 4 8,00 33 13 29,75 231,678 40 61 61 61 1568

62 0 RIFAT DERE  MA 13 22 7,50 11 4 10,00 9 2 8,50 3 6 1,50 36 34 27,50 225,715 41 62 62 62 1688

63 0 HATAK  MB 17 16 13,00 7 5 5,75 8 2 7,50 1 1 0,75 33 24 27,00 223,943 14 63 63 63 1713

64 0 RA VZ  YILMAZ  MA 1 4 0,00 20 4 19,00 7 5 5,75 28 13 24,75 218,631 42 64 64 64 1800

65 0 SILA SEVİMLİ  MB 21 12 18,00 7 8 5,00 4 4 3,00 0 3 -0,75 32 27 25,25 218,396 15 65 65 65 1804

66 0 EMİN ÖZTÜRK  M 7 9 4,75 10 6 8,50 10 7 8,25 6 11 3,25 33 33 24,75 218,089 6 66 66 66 1809

67 0 E Ö  MA 13 14 9,50 8 5 6,75 6 2 5,50 3 2 2,50 30 23 24,25 216,359 43 67 67 67 1837

68 0 SUDE YAMAN   19 11 16,25 3 4 2,00 5 3 4,25 2 2 1,50 29 20 24,00 215,236 4 68 68 68 1853

69 0 ELİF TEPE  MB 13 12 10,00 7 1 6,75 6 0 6,00 26 13 22,75 211,406 16 69 69 69 1907

70 0 SENA GÜLSEREN  MB 20 11 17,25 6 5 4,75 1 2 0,50 27 18 22,50 210,639 17 70 70 70 1923

71 0 ERKAM KARAGÖZ   12 20 7,00 8 8 6,00 9 4 8,00 1 5 -0,25 30 37 20,75 205,542 5 71 71 71 1994

72 0 FEYZA GÜNGÖR   15 17 10,75 10 8 8,00 1 3 0,25 2 2 1,50 28 30 20,50 205,159 6 72 72 72 2001

73 0 BUSE YAŞAR  MB 17 12 14,00 7 3 6,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 24 18 19,50 201,713 18 73 73 73 2037

74 0 EBRAR  MB 12 17 7,75 6 4 5,00 5 7 3,25 23 28 16,00 191,677 19 74 74 74 2160

75 0 İREM GÜNEVİ  MB 13 17 8,75 7 9 4,75 20 26 13,50 184,344 20 75 75 75 2233

76 0 DOĞAN ALP TARI  MA 4 6 2,50 9 4 8,00 1 2 0,50 1 0 1,00 15 12 12,00 180,321 44 76 76 76 2259

77 0 GÜLTEN BAHADIR  MB 4 13 0,75 8 6 6,50 4 4 3,00 16 23 10,25 174,992 21 77 77 77 2291

78 0 ZEYNEP YILDIRIM  MB 8 27 1,25 6 12 3,00 5 19 0,25 2 9 -0,25 21 67 4,25 157,335 22 78 78 78 2366
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SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
B 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 14,42 17,73 16,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,92 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,67 1,53 1,73

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,75 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,33 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 8,67 8,92 8,88

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 6,96 12,74 11,11

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 1,14 1,06

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 7,08 13,88 12,17

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,92 1,69 1,48

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,21 0,68 0,53

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,88 1,66 1,63

TYT Fen 20 6 11 3,25 16 3,00 4,03 3,64

Toplam: 120 50 34 41,50 35 33,17 44,56 40,83

TYT Türkçe BcbABEeeAecBDCeCaBedACDEDdcDEdBCCbAacDbC

Cevap Anahtarı B BDEABECCADEBDCBCDBDBACDEDEEDECBCCAACADAC

TYT Sosyal cCbBEE e DDeCBDEECBC     

Cevap Anahtarı B ECABEECABDDDCBDEECBCADCDC

TYT Matematik  D Dc  C CACb      D                    

Cevap Anahtarı B BDBDDEECECACCBEDCBADDBBBCEDDCAABDCDAACCD

TYT Fen aAdcCeDd  b eDDeeacE

Cevap Anahtarı B EACACADECECBBDDDCBBE
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Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83
PARAGRAF YORUMU 19 11 8 58

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 3 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA D 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 14,42 17,73 16,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,92 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,67 1,53 1,73

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,75 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,33 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 8,67 8,92 8,88

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 6,96 12,74 11,11

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 1,14 1,06

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 7,08 13,88 12,17

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,92 1,69 1,48

Kimya 7 4 3 3,25 46 0,21 0,68 0,53

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,88 1,66 1,63

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 3,00 4,03 3,64

Toplam: 120 53 33 44,75 37 33,17 44,56 40,83

TYT Türkçe dbBDCedEeCADEBDdbCeDEeACeEdbbEDbdBbCdCAc

Cevap Anahtarı A AEBDCBBECCADEBDBDCDDEBACDECCAEDECBACACAD

TYT Sosyal eEECBD EaABDD eCcEEC     

Cevap Anahtarı A AEECBDBECABDDDCCBEECDCADC

TYT Matematik  Dc   A EC C D    Dd     B              

Cevap Anahtarı A EDDBDBACECECADDCBEDCBEDBBBCCDACCABDCDDAA

TYT Fen  decAdceDEabCBBE DeB

Cevap Anahtarı A CADEACABDECECBBEDDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50
PARAGRAF YORUMU 19 9 10 47

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 3 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 2 1 17
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKAM KARAGÖZ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 20 7,00 18 14,42 17,73 16,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,92 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,67 1,53 1,73

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,75 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,33 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 8,67 8,92 8,88

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 6,96 12,74 11,11

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 1,14 1,06

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 7,08 13,88 12,17

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,92 1,69 1,48

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,21 0,68 0,53

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,88 1,66 1,63

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 3,00 4,03 3,64

Toplam: 120 30 37 20,75 17 33,17 44,56 40,83

TYT Türkçe b ecCeB       cebCeDcdeCeECbcdDdbBACAaeb

Cevap Anahtarı A AEBDCBBECCADEBDBDCDDEBACDECCAEDECBACACAD

TYT Sosyal AEabBa EC daa  CcEcC     

Cevap Anahtarı A AEECBDBECABDDDCCBEECDCADC

TYT Matematik EDD DBA E Ea  Dacd                      

Cevap Anahtarı A EDDBDBACECECADDCBEDCBEDBBBCCDACCABDCDDAA

TYT Fen    E  ca de b       

Cevap Anahtarı A CADEACABDECECBBEDDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 6 2 4 33
PARAGRAF YORUMU 19 8 11 42

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 3 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 0 2 0
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA GÜNGÖR 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 17 10,75 27 14,42 17,73 16,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,92 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,67 1,53 1,73

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,75 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,33 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 8,67 8,92 8,88

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 6,96 12,74 11,11

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 1,14 1,06

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 7,08 13,88 12,17

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,92 1,69 1,48

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,21 0,68 0,53

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,88 1,66 1,63

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 3,00 4,03 3,64

Toplam: 120 28 30 20,50 17 33,17 44,56 40,83

TYT Türkçe  DEAB C     DadC ccdACDcDbceEdBCbbbaebAd

Cevap Anahtarı B BDEABECCADEBDCBCDBDBACDEDEEDECBCCAACADAC

TYT Sosyal ECc EEdcaDDDdc EEbeC     

Cevap Anahtarı B ECABEECABDDDCBDEECBCADCDC

TYT Matematik     D a              e    a             

Cevap Anahtarı B BDBDDEECECACCBEDCBADDBBBCEDDCAABDCDAACCD

TYT Fen E d     e          E

Cevap Anahtarı B EACACADECECBBDDDCBBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 6 3 2 50
PARAGRAF YORUMU 19 7 12 37

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 1 1 33
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 2 0
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMET YAŞAR 31   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 19 16,25 41 14,42 17,73 16,14

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,92 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,67 1,53 1,73

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,75 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,33 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 8,67 8,92 8,88

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 6,96 12,74 11,11

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,12 1,14 1,06

TYT Matematik 40 18 8 16,00 40 7,08 13,88 12,17

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,92 1,69 1,48

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,21 0,68 0,53

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,88 1,66 1,63

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 3,00 4,03 3,64

Toplam: 120 59 46 47,50 40 33,17 44,56 40,83

TYT Türkçe BcacBbaCdbEeDCeCcBaaACDEccEeEdBCbAAacDAC

Cevap Anahtarı B BDEABECCADEBDCBCDBDBACDEDEEDECBCCAACADAC

TYT Sosyal dCcdbECceDaDCBDEECeC     

Cevap Anahtarı B ECABEECABDDDCBDEECBCADCDC

TYT Matematik B BDDEECECb CBEDCBAabad e b C  Bb       

Cevap Anahtarı B BDBDDEECECACCBEDCBADDBBBCEDDCAABDCDAACCD

TYT Fen EAad cDdCbedceDaCcBE

Cevap Anahtarı B EACACADECECBBDDDCBBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83
PARAGRAF YORUMU 19 11 8 58

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 2 1 67
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 6 3 50
OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE YAMAN 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 11 16,25 41 14,42 17,73 16,14

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,92 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,67 1,53 1,73

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,75 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,33 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 4 2,00 10 8,67 8,92 8,88

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 6,96 12,74 11,11

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 1,14 1,06

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 7,08 13,88 12,17

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,92 1,69 1,48

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,21 0,68 0,53

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,88 1,66 1,63

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 3,00 4,03 3,64

Toplam: 120 29 20 24,00 20 33,17 44,56 40,83

TYT Türkçe b   C d  ab E cdDCDD BACDEd AEDECBbCddAc

Cevap Anahtarı A AEBDCBBECCADEBDBDCDDEBACDECCAEDECBACACAD

TYT Sosyal           d a  eaEEC     

Cevap Anahtarı A AEECBDBECABDDDCCBEECDCADC

TYT Matematik  Dc DB  b  C  b   D                     

Cevap Anahtarı A EDDBDBACECECADDCBEDCBEDBBBCCDACCABDCDDAA

TYT Fen        e a    BE    

Cevap Anahtarı A CADEACABDECECBBEDDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 1 25
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83
PARAGRAF YORUMU 19 12 5 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 2 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 0 8
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
A 27  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 6 8,50 21 14,54 17,73 16,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,25 1,53 1,73

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,58 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,33 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,08 8,92 8,88

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 12,21 12,74 11,11

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 1,14 1,06

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34 12,33 13,88 12,17

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,08 1,69 1,48

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,46 0,68 0,53

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,29 1,66 1,63

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 3,83 4,03 3,64

Toplam: 120 44 18 39,50 33 40,79 44,56 40,83

TYT Türkçe BcEdBEC bDdeDCeC  D                     

Cevap Anahtarı B BDEABECCADEBDCBCDBDBACDEDEEDECBCCAACADAC

TYT Sosyal ECcBEEdd DDe BDEEbBe     

Cevap Anahtarı B ECABEECABDDDCBDEECBCADCDC

TYT Matematik  DBDDEECEaA CBED B                      

Cevap Anahtarı B BDBDDEECECACCBEDCBADDBBBCEDDCAABDCDAACCD

TYT Fen EACA  bEe bc D   cBE

Cevap Anahtarı B EACACADECECBBDDDCBBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 2 0 33
PARAGRAF YORUMU 19 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 3 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 4 0 33
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF 0  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 14,54 17,73 16,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,25 1,53 1,73

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,58 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,33 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,08 8,92 8,88

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 12,21 12,74 11,11

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 1,14 1,06

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 12,33 13,88 12,17

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,08 1,69 1,48

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,46 0,68 0,53

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,29 1,66 1,63

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 3,83 4,03 3,64

Toplam: 120 44 26 37,50 31 40,79 44,56 40,83

TYT Türkçe BcbAadC ADEBDCeCaaDeACDbDcEDEbBCbbbaADcC

Cevap Anahtarı B BDEABECCADEBDCBCDBDBACDEDEEDECBCCAACADAC

TYT Sosyal ECcBEdCedeD CBDEECeC     

Cevap Anahtarı B ECABEECABDDDCBDEECBCADCDC

TYT Matematik      E   CA      B D                    

Cevap Anahtarı B BDBDDEECECACCBEDCBADDBBBCEDDCAABDCDAACCD

TYT Fen E e       d e e   BE

Cevap Anahtarı B EACACADECECBBDDDCBBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50
PARAGRAF YORUMU 19 11 8 58

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 3 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 0 8
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN ÖZTÜRK 0  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 9 4,75 12 14,54 17,73 16,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,25 1,53 1,73

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,58 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,33 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 10,08 8,92 8,88

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 12,21 12,74 11,11

Geometri 10 1 4 0,00 0 0,12 1,14 1,06

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21 12,33 13,88 12,17

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,08 1,69 1,48

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 0,46 0,68 0,53

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,29 1,66 1,63

TYT Fen 20 6 11 3,25 16 3,83 4,03 3,64

Toplam: 120 33 33 24,75 21 40,79 44,56 40,83

TYT Türkçe  caABaCe   BDCdbecDa                    

Cevap Anahtarı B BDEABECCADEBDCBCDBDBACDEDEEDECBCCAACADAC

TYT Sosyal ECcBaa   Da CcDEEbBC     

Cevap Anahtarı B ECABEECABDDDCBDEECBCADCDC

TYT Matematik BDBDDEEa  e        D     E  e e aa  bC  

Cevap Anahtarı B BDBDDEECECACCBEDCBADDBBBCEDDCAABDCDAACCD

TYT Fen EAec cadecb cD DeBcE

Cevap Anahtarı B EACACADECECBBDDDCBBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 1 3 17
PARAGRAF YORUMU 19 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 1 2 33
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 1 8
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 3 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA TUNÇ 0  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 14,54 17,73 16,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,25 1,53 1,73

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,58 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,33 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,08 8,92 8,88

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 12,21 12,74 11,11

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,12 1,14 1,06

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 12,33 13,88 12,17

Toplam: 120 47 26 40,50 34 40,79 44,56 40,83

TYT Türkçe BDcABEe A dBDCeCDeDeACDEDbcD bBCbAcacDea

Cevap Anahtarı B BDEABECCADEBDCBCDBDBACDEDEEDECBCCAACADAC

TYT Sosyal dCbBEE b Da CBDEbCeC     

Cevap Anahtarı B ECABEECABDDDCBDEECBCADCDC

TYT Matematik BDBDc  CEC  bB DdB D    CEaD     d      

Cevap Anahtarı B BDBDDEECECACCBEDCBADDBBBCEDDCAABDCDAACCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83
PARAGRAF YORUMU 19 8 10 42

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 2 1 67
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 5 2 42
OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL ŞENGÜL 0  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 9 18,75 47 14,54 17,73 16,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,25 1,53 1,73

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,58 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,33 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,08 8,92 8,88

Matematik-1 30 27 0 27,00 90 12,21 12,74 11,11

Geometri 10 2 4 1,00 10 0,12 1,14 1,06

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 12,33 13,88 12,17

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,08 1,69 1,48

Kimya 7 3 3 2,25 32 0,46 0,68 0,53

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,29 1,66 1,63

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 3,83 4,03 3,64

Toplam: 120 73 21 67,75 56 40,79 44,56 40,83

TYT Türkçe Bc dB      BDCeCDBDdACDED EDEdB CAAacec 

Cevap Anahtarı B BDEABECCADEBDCBCDBDBACDEDEEDECBCCAACADAC

TYT Sosyal EacBEd   DD  BDEECeC     

Cevap Anahtarı B ECABEECABDDDCBDEECBCADCDC

TYT Matematik BDBDDEECECA CBEDCBAD BBBCE DCA abbbA  C 

Cevap Anahtarı B BDBDDEECECACCBEDCBADDBBBCEDDCAABDCDAACCD

TYT Fen EACACADEeEd eD c  BE

Cevap Anahtarı B EACACADECECBBDDDCBBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 10 6 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 3 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 0 92
OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 2 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE K 0  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 14,54 17,73 16,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,25 1,53 1,73

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,58 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,33 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,08 8,92 8,88

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 12,21 12,74 11,11

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 1,14 1,06

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 12,33 13,88 12,17

Toplam: 120 41 25 34,75 29 40,79 44,56 40,83

TYT Türkçe AEBcCea b dDceDccCDDbeACbbCCbEDEdBbCACAD

Cevap Anahtarı A AEBDCBBECCADEBDBDCDDEBACDECCAEDECBACACAD

TYT Sosyal bEEaBDBE eBaa CCeEEC     

Cevap Anahtarı A AEECBDBECABDDDCCBEECDCADC

TYT Matematik EDDeDBA E a  b                          

Cevap Anahtarı A EDDBDBACECECADDCBEDCBEDBBBCCDACCABDCDDAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50
PARAGRAF YORUMU 19 13 6 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 1 2 33
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 19,59 17,73 16,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,61 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,52 1,53 1,73

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,61 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,42 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 9,16 8,92 8,88

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 16,44 12,74 11,11

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,03 1,14 1,06

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 18,47 13,88 12,17

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,56 1,69 1,48

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,11 0,68 0,53

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,30 1,66 1,63

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 5,97 4,03 3,64

Toplam: 120 52 29 44,75 37 53,19 44,56 40,83

TYT Türkçe BcbABa d DEecCcCad dbCDEDcEDECBdCcACAD C

Cevap Anahtarı B BDEABECCADEBDCBCDBDBACDEDEEDECBCCAACADAC

TYT Sosyal EaAB  e aDe  B EECae     

Cevap Anahtarı B ECABEECABDDDCBDEECBCADCDC

TYT Matematik  DB   E EC  C ED BAD    CEbDC        C  

Cevap Anahtarı B BDBDDEECECACCBEDCBADDBBBCEDDCAABDCDAACCD

TYT Fen E a  AbdC b cc DdaBE

Cevap Anahtarı B EACACADECECBBDDDCBBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 6 2 4 33
PARAGRAF YORUMU 19 14 4 74

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 1 1 33
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 6 1 50
OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET EMİR 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 19,59 17,73 16,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,61 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,52 1,53 1,73

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,61 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 9,16 8,92 8,88

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 16,44 12,74 11,11

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,03 1,14 1,06

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49 18,47 13,88 12,17

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,56 1,69 1,48

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,11 0,68 0,53

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,30 1,66 1,63

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 5,97 4,03 3,64

Toplam: 120 52 26 45,50 38 53,19 44,56 40,83

TYT Türkçe BbEdB   bc BbaeCDaDdACeEDc DbadCCc C DAC

Cevap Anahtarı B BDEABECCADEBDCBCDBDBACDEDEEDECBCCAACADAC

TYT Sosyal dC BEd bBD  ac EECeC     

Cevap Anahtarı B ECABEECABDDDCBDEECBCADCDC

TYT Matematik BDBDDE CEaACCBED B D BB CE              

Cevap Anahtarı B BDBDDEECECACCBEDCBADDBBBCEDDCAABDCDAACCD

TYT Fen EA A  aEe e eD      

Cevap Anahtarı B EACACADECECBBDDDCBBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67
PARAGRAF YORUMU 19 9 7 47

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 7 0 58
OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN Ç 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 4 27,00 68 19,59 17,73 16,14

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,61 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,52 1,53 1,73

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,61 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,16 8,92 8,88

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 16,44 12,74 11,11

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,03 1,14 1,06

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 18,47 13,88 12,17

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,56 1,69 1,48

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,11 0,68 0,53

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,30 1,66 1,63

TYT Fen 20 11 0 11,00 55 5,97 4,03 3,64

Toplam: 120 70 12 67,00 56 53,19 44,56 40,83

TYT Türkçe cEBDC B  CA EBDBDCDDEeA DECCAED  B CeCbD

Cevap Anahtarı A AEBDCBBECCADEBDBDCDDEBACDECCAEDECBACACAD

TYT Sosyal e cCB  EC BbaeCCeEEC     

Cevap Anahtarı A AEECBDBECABDDDCCBEECDCADC

TYT Matematik  DDBDBA ECECA  Ca           D CC BDCDaAA

Cevap Anahtarı A EDDBDBACECECADDCBEDCBEDBBBCCDACCABDCDDAA

TYT Fen    EACABD     BED CB

Cevap Anahtarı A CADEACABDECECBBEDDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 12 3 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 1 2 33
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 1 1 8
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATK   BUSE 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 15 13,25 33 19,59 17,73 16,14

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,61 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,52 1,53 1,73

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,61 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,42 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 9,16 8,92 8,88

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 16,44 12,74 11,11

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,03 1,14 1,06

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 18,47 13,88 12,17

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,56 1,69 1,48

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,11 0,68 0,53

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,30 1,66 1,63

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 5,97 4,03 3,64

Toplam: 120 37 26 30,50 25 53,19 44,56 40,83

TYT Türkçe  cEAddCCADEBDCcCedDBc ebDbED Cd    ecee 

Cevap Anahtarı B BDEABECCADEBDCBCDBDBACDEDEEDECBCCAACADAC

TYT Sosyal EC  EE     eCB EEbB      

Cevap Anahtarı B ECABEECABDDDCBDEECBCADCDC

TYT Matematik  DBDDdECE A a   d  e         c          

Cevap Anahtarı B BDBDDEECECACCBEDCBADDBBBCEDDCAABDCDAACCD

TYT Fen a      Ee   B  D  eb

Cevap Anahtarı B EACACADECECBBDDDCBBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 2 4 33
PARAGRAF YORUMU 19 5 7 26

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 1 0 33
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 0 1 0
OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 19,59 17,73 16,14

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,61 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,52 1,53 1,73

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,61 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 9,16 8,92 8,88

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 16,44 12,74 11,11

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,03 1,14 1,06

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 18,47 13,88 12,17

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,56 1,69 1,48

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,11 0,68 0,53

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,30 1,66 1,63

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 5,97 4,03 3,64

Toplam: 120 72 34 63,50 53 53,19 44,56 40,83

TYT Türkçe dE cCeBECCbeEBDBbCeccabCeEaCAEDEdddCcCAD

Cevap Anahtarı A AEBDCBBECCADEBDBDCDDEBACDECCAEDECBACACAD

TYT Sosyal cEcbBD E eBbae CcEEC     

Cevap Anahtarı A AEECBDBECABDDDCCBEECDCADC

TYT Matematik bDDBDBACECEaA DCBEDdBEcBBBCCDACCAB CD   

Cevap Anahtarı A EDDBDBACECECADDCBEDCBEDBBBCCDACCABDCDDAA

TYT Fen eADEACAcDEe be  DD  

Cevap Anahtarı A CADEACABDECECBBEDDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50
PARAGRAF YORUMU 19 10 9 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 1 2 33
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 2 83
OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA CENGİZ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 19,59 17,73 16,14

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,61 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,52 1,53 1,73

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,61 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 9,16 8,92 8,88

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 16,44 12,74 11,11

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,03 1,14 1,06

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 18,47 13,88 12,17

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,56 1,69 1,48

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,11 0,68 0,53

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,30 1,66 1,63

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 5,97 4,03 3,64

Toplam: 120 49 27 42,25 35 53,19 44,56 40,83

TYT Türkçe dEBeCeBaeCAbE DBDCDDc bbDEdbbEDEdBA eCeD

Cevap Anahtarı A AEBDCBBECCADEBDBDCDDEBACDECCAEDECBACACAD

TYT Sosyal  EECB  E  BcD dCeEEC     

Cevap Anahtarı A AEECBDBECABDDDCCBEECDCADC

TYT Matematik  DD DB  ca a D   c         CD  C        

Cevap Anahtarı A EDDBDBACECECADDCBEDCBEDBBBCCDACCABDCDDAA

TYT Fen C eEdCAe E  b BE aC 

Cevap Anahtarı A CADEACABDECECBBEDDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83
PARAGRAF YORUMU 19 9 8 47

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 2 1 67
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 2 1 17
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLRUBA GÜLSÜN 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 14 14,50 36 19,59 17,73 16,14

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,61 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,52 1,53 1,73

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,61 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,16 8,92 8,88

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 16,44 12,74 11,11

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,03 1,14 1,06

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29 18,47 13,88 12,17

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,56 1,69 1,48

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,11 0,68 0,53

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,30 1,66 1,63

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 5,97 4,03 3,64

Toplam: 120 44 24 38,00 32 53,19 44,56 40,83

TYT Türkçe    DCdBECCd E DBDCDD ebCbE CcdDbadbeda D

Cevap Anahtarı A AEBDCBBECCADEBDBDCDDEBACDECCAEDECBACACAD

TYT Sosyal baEb   E  BDaDCCeEEC     

Cevap Anahtarı A AEECBDBECABDDDCCBEECDCADC

TYT Matematik  DDBDBACEC C D       b  B               

Cevap Anahtarı A EDDBDBACECECADDCBEDCBEDBBBCCDACCABDCDDAA

TYT Fen   a eC caE     E D  

Cevap Anahtarı A CADEACABDECECBBEDDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83
PARAGRAF YORUMU 19 5 11 26

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 2 1 67
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 1 8
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞAN ALP TARI 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 6 2,50 6 19,59 17,73 16,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,61 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,52 1,53 1,73

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,61 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 9,16 8,92 8,88

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 16,44 12,74 11,11

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,03 1,14 1,06

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 18,47 13,88 12,17

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,56 1,69 1,48

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,11 0,68 0,53

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,30 1,66 1,63

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 5,97 4,03 3,64

Toplam: 120 15 12 12,00 10 53,19 44,56 40,83

TYT Türkçe  cEb         Ce    dbC            Aa    

Cevap Anahtarı B BDEABECCADEBDCBCDBDBACDEDEEDECBCCAACADAC

TYT Sosyal bCcBEdC  D     EECBe     

Cevap Anahtarı B ECABEECABDDDCBDEECBCADCDC

TYT Matematik    De b                                 

Cevap Anahtarı B BDBDDEECECACCBEDCBADDBBBCEDDCAABDCDAACCD

TYT Fen E                   

Cevap Anahtarı B EACACADECECBBDDDCBBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 6 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 19 2 2 11

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
E Ö 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 14 9,50 24 19,59 17,73 16,14

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,61 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,52 1,53 1,73

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,61 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,42 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 9,16 8,92 8,88

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 16,44 12,74 11,11

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,03 1,14 1,06

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 18,47 13,88 12,17

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,56 1,69 1,48

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,11 0,68 0,53

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,30 1,66 1,63

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 5,97 4,03 3,64

Toplam: 120 30 23 24,25 20 53,19 44,56 40,83

TYT Türkçe   EdB    DaBbaaCDcDeb eE EEDEeaa   a c C

Cevap Anahtarı B BDEABECCADEBDCBCDBDBACDEDEEDECBCCAACADAC

TYT Sosyal EC B Ea  Dee c EbC C     

Cevap Anahtarı B ECABEECABDDDCBDEECBCADCDC

TYT Matematik  D  cEEd  A  B   B                      

Cevap Anahtarı B BDBDDEECECACCBEDCBADDBBBCEDDCAABDCDAACCD

TYT Fen    A      b  e    BE

Cevap Anahtarı B EACACADECECBBDDDCBBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50
PARAGRAF YORUMU 19 5 7 26

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 2 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 2 0 17
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
E UYGUN 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 19 16,25 41 19,59 17,73 16,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,61 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,52 1,53 1,73

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,61 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,42 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 9,16 8,92 8,88

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 16,44 12,74 11,11

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,03 1,14 1,06

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 18,47 13,88 12,17

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,56 1,69 1,48

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 1,11 0,68 0,53

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 2,30 1,66 1,63

TYT Fen 20 4 16 0,00 0 5,97 4,03 3,64

Toplam: 120 52 47 40,25 34 53,19 44,56 40,83

TYT Türkçe AcBDCecEbdAeaBDaDCDDEaACebdbAcDEdddCeCcD

Cevap Anahtarı A AEBDCBBECCADEBDBDCDDEBACDECCAEDECBACACAD

TYT Sosyal AEcbBDaECeBDaeCCcEaC     

Cevap Anahtarı A AEECBDBECABDDDCCBEECDCADC

TYT Matematik bDDBDB  bCE  DeCBbDCBED                 

Cevap Anahtarı A EDDBDBACECECADDCBEDCBEDBBBCCDACCABDCDDAA

TYT Fen eADdAeceDdecbccbaaec

Cevap Anahtarı A CADEACABDECECBBEDDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67
PARAGRAF YORUMU 19 9 10 47

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 2 1 67
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 6 1 50
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EATMAGÜL 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 19,59 17,73 16,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,61 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,52 1,53 1,73

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,61 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,42 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,16 8,92 8,88

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 16,44 12,74 11,11

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,03 1,14 1,06

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 18,47 13,88 12,17

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,56 1,69 1,48

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 1,11 0,68 0,53

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,30 1,66 1,63

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 5,97 4,03 3,64

Toplam: 120 58 28 51,00 43 53,19 44,56 40,83

TYT Türkçe BcEABaCaAbEBDC CDBDeACcbcddDE     Aa  dC

Cevap Anahtarı B BDEABECCADEBDCBCDBDBACDEDEEDECBCCAACADAC

TYT Sosyal cCcBEECAaDac   EcCcC     

Cevap Anahtarı B ECABEECABDDDCBDEECBCADCDC

TYT Matematik BDBDDEdCECACCB DCBAD     EbDC           

Cevap Anahtarı B BDBDDEECECACCBEDCBADDBBBCEDDCAABDCDAACCD

TYT Fen EA A Ab   b ceDadaBE

Cevap Anahtarı B EACACADECECBBDDDCBBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83
PARAGRAF YORUMU 19 5 7 26

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 7 1 58
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NUR YURTLU 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 19,59 17,73 16,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,61 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,52 1,53 1,73

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,61 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,42 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,16 8,92 8,88

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 16,44 12,74 11,11

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,03 1,14 1,06

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 18,47 13,88 12,17

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,56 1,69 1,48

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,11 0,68 0,53

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,30 1,66 1,63

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 5,97 4,03 3,64

Toplam: 120 54 26 47,50 40 53,19 44,56 40,83

TYT Türkçe BeEdBa CADEdaCedDaDeACcED EeECB  AdCADcC

Cevap Anahtarı B BDEABECCADEBDCBCDBDBACDEDEEDECBCCAACADAC

TYT Sosyal ECbBEEd  ca  BDEECBC     

Cevap Anahtarı B ECABEECABDDDCBDEECBCADCDC

TYT Matematik aDBDDEEC     B D B                      

Cevap Anahtarı B BDBDDEECECACCBEDCBADDBBBCEDDCAABDCDAACCD

TYT Fen EA A cbEedCeaDDDe dE

Cevap Anahtarı B EACACADECECBBDDDCBBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50
PARAGRAF YORUMU 19 11 5 58

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 2 1 67
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 3 0 25
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENİSE AYVA 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 19,59 17,73 16,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,61 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,52 1,53 1,73

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,61 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,42 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,16 8,92 8,88

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 16,44 12,74 11,11

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,03 1,14 1,06

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 18,47 13,88 12,17

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,56 1,69 1,48

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,11 0,68 0,53

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,30 1,66 1,63

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 5,97 4,03 3,64

Toplam: 120 65 31 57,25 48 53,19 44,56 40,83

TYT Türkçe bc cCeBECCAcEBDBDCeDcaACDECbAEDEbBeCda c

Cevap Anahtarı A AEBDCBBECCADEBDBDCDDEBACDECCAEDECBACACAD

TYT Sosyal baECB aE  BDa CCeEEb     

Cevap Anahtarı A AEECBDBECABDDDCCBEECDCADC

TYT Matematik EDDBDBACEdEaADeCBEDCB D  BCC  CCe  C    

Cevap Anahtarı A EDDBDBACECECADDCBEDCBEDBBBCCDACCABDCDDAA

TYT Fen debEACceDd  C dE    

Cevap Anahtarı A CADEACABDECECBBEDDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83
PARAGRAF YORUMU 19 10 8 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 2 1 67
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 0 67
OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATIMA ORDU 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 19,59 17,73 16,14

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,61 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,52 1,53 1,73

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,61 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 1 5,75 29 9,16 8,92 8,88

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 16,44 12,74 11,11

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,03 1,14 1,06

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 18,47 13,88 12,17

Toplam: 120 35 15 31,25 26 53,19 44,56 40,83

TYT Türkçe BcEAB C  D BDCeCD eBACDEcdEDECB eAAaA eb

Cevap Anahtarı B BDEABECCADEBDCBCDBDBACDEDEEDECBCCAACADAC

TYT Sosyal E    E         EECcC     

Cevap Anahtarı B ECABEECABDDDCBDEECBCADCDC

TYT Matematik  D DcdEC Cdb       b                    

Cevap Anahtarı B BDBDDEECECACCBEDCBADDBBBCEDDCAABDCDAACCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 6 5 0 83
PARAGRAF YORUMU 19 11 6 58

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA G 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 19,59 17,73 16,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,61 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,52 1,53 1,73

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,61 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,16 8,92 8,88

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 16,44 12,74 11,11

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,03 1,14 1,06

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 18,47 13,88 12,17

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,56 1,69 1,48

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 1,11 0,68 0,53

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,30 1,66 1,63

TYT Fen 20 7 11 4,25 21 5,97 4,03 3,64

Toplam: 120 62 35 53,25 44 53,19 44,56 40,83

TYT Türkçe dEBcCcBdCCb cBaBDCDDEebCbE CbEDECBbCddbD

Cevap Anahtarı A AEBDCBBECCADEBDBDCDDEBACDECCAEDECBACACAD

TYT Sosyal bdECBDBE bBDD bCeEEC     

Cevap Anahtarı A AEECBDBECABDDDCCBEECDCADC

TYT Matematik bDDBDBA EdEC D CBE dB DB  C c C    C    

Cevap Anahtarı A EDDBDBACECECADDCBEDCBEDBBBCCDACCABDCDDAA

TYT Fen dcDEA ceDdebaeaEeD B

Cevap Anahtarı A CADEACABDECECBBEDDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83
PARAGRAF YORUMU 19 11 7 58

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 3 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 5 2 42
OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ERYILMAZ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 19,59 17,73 16,14

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,61 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,52 1,53 1,73

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,61 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,42 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 9,16 8,92 8,88

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 16,44 12,74 11,11

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,03 1,14 1,06

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 18,47 13,88 12,17

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,56 1,69 1,48

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,11 0,68 0,53

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,30 1,66 1,63

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 5,97 4,03 3,64

Toplam: 120 57 25 50,75 42 53,19 44,56 40,83

TYT Türkçe BcEAB Ce cEBbCeCbcDdA bED ED CBdC ACAb C

Cevap Anahtarı B BDEABECCADEBDCBCDBDBACDEDEEDECBCCAACADAC

TYT Sosyal bCb aE   ea  B EE BC     

Cevap Anahtarı B ECABEECABDDDCBDEECBCADCDC

TYT Matematik BDBDDEdC CA CBE CB  DBa CEbD   Bb       

Cevap Anahtarı B BDBDDEECECACCBEDCBADDBBBCEDDCAABDCDAACCD

TYT Fen EACb   Eecb cD D  BE

Cevap Anahtarı B EACACADECECBBDDDCBBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50
PARAGRAF YORUMU 19 10 4 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 1 1 33
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 7 2 58
OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE NUR TAKLAK 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 7 19,25 48 19,59 17,73 16,14

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,61 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,52 1,53 1,73

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,61 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,42 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 9,16 8,92 8,88

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 16,44 12,74 11,11

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,03 1,14 1,06

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 18,47 13,88 12,17

Toplam: 120 33 13 29,75 25 53,19 44,56 40,83

TYT Türkçe AEBcCeB CC D Ba DC c BACeEC AcD dB  A  D

Cevap Anahtarı A AEBDCBBECCADEBDBDCDDEBACDECCAEDECBACACAD

TYT Sosyal    C           CeEc      

Cevap Anahtarı A AEECBDBECABDDDCCBEECDCADC

TYT Matematik EDe DBbbECE  b   E  B                   

Cevap Anahtarı A EDDBDBACECECADDCBEDCBEDBBBCCDACCABDCDDAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 6 4 0 67
PARAGRAF YORUMU 19 8 4 42

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 2 0 17
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA TINMAZ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 19,59 17,73 16,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,61 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,52 1,53 1,73

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,61 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,42 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,16 8,92 8,88

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 16,44 12,74 11,11

Geometri 10 4 3 3,25 33 2,03 1,14 1,06

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28 18,47 13,88 12,17

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,56 1,69 1,48

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,11 0,68 0,53

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,30 1,66 1,63

TYT Fen 20 7 11 4,25 21 5,97 4,03 3,64

Toplam: 120 53 41 42,75 36 53,19 44,56 40,83

TYT Türkçe bEBbCdB CCbDEBcBDCecE bCebCCAdDEddcC aAe

Cevap Anahtarı A AEBDCBBECCADEBDBDCDDEBACDECCAEDECBACACAD

TYT Sosyal AaECaDaE eBDDcCCeEEb     

Cevap Anahtarı A AEECBDBECABDDDCCBEECDCADC

TYT Matematik          C  A bCB D BE   adCDbC  BbCD bc

Cevap Anahtarı A EDDBDBACECECADDCBEDCBEDBBBCCDACCABDCDDAA

TYT Fen dAabAdccDdCbaeBEDa  

Cevap Anahtarı A CADEACABDECECBBEDDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50
PARAGRAF YORUMU 19 9 8 47

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 3 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 6 1 50
OLASILIK 2 0 2 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREMCAN CANDAN 56789  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 19,59 17,73 16,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,61 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,52 1,53 1,73

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,61 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,16 8,92 8,88

Matematik-1 30 28 0 28,00 93 16,44 12,74 11,11

Geometri 10 6 2 5,50 55 2,03 1,14 1,06

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 18,47 13,88 12,17

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,56 1,69 1,48

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,11 0,68 0,53

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,30 1,66 1,63

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 5,97 4,03 3,64

Toplam: 120 86 23 80,25 67 53,19 44,56 40,83

TYT Türkçe BDEcBECCbDEBDCeCDBDdACDEDdEDEddabAAdeDdC

Cevap Anahtarı B BDEABECCADEBDCBCDBDBACDEDEEDECBCCAACADAC

TYT Sosyal ECABaECe Da aBDEECeC     

Cevap Anahtarı B ECABEECABDDDCBDEECBCADCDC

TYT Matematik BDBDDEECECA CBEDCBAD BBBCEDDCA  bCeAACCD

Cevap Anahtarı B BDBDDEECECACCBEDCBADDBBBCEDDCAABDCDAACCD

TYT Fen EA A ADdeEb eDDD  BE

Cevap Anahtarı B EACACADECECBBDDDCBBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 10 9 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 2 1 67
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER KARTAL 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 19,59 17,73 16,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,61 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,52 1,53 1,73

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,61 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,42 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,16 8,92 8,88

Matematik-1 30 26 0 26,00 87 16,44 12,74 11,11

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,03 1,14 1,06

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74 18,47 13,88 12,17

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,56 1,69 1,48

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,11 0,68 0,53

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,30 1,66 1,63

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 5,97 4,03 3,64

Toplam: 120 88 21 82,75 69 53,19 44,56 40,83

TYT Türkçe AEBDCeBECebcEBDBDC DcBACDECCAdDEbBbCACAD

Cevap Anahtarı A AEBDCBBECCADEBDBDCDDEBACDECCAEDECBACACAD

TYT Sosyal bEECBDaEbABDacCCBEEC     

Cevap Anahtarı A AEECBDBECABDDDCCBEECDCADC

TYT Matematik EDDBDBA ECEC DDCBEDCBED BBCCD CC e  D A 

Cevap Anahtarı A EDDBDBACECECADDCBEDCBEDBBBCCDACCABDCDDAA

TYT Fen  cDEACAeDEebbeBEDDCc

Cevap Anahtarı A CADEACABDECECBBEDDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 5 0 83
PARAGRAF YORUMU 19 15 4 79

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 2 1 67
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 0 92
OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAVİ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 20 15,00 38 19,59 17,73 16,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,61 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,52 1,53 1,73

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,61 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,16 8,92 8,88

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 16,44 12,74 11,11

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,03 1,14 1,06

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86 18,47 13,88 12,17

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,56 1,69 1,48

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,11 0,68 0,53

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,30 1,66 1,63

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 5,97 4,03 3,64

Toplam: 120 83 33 74,75 62 53,19 44,56 40,83

TYT Türkçe BDbbBaCebeEBbCaCDaceACeEDbcDbbdCbAcaADAC

Cevap Anahtarı B BDEABECCADEBDCBCDBDBACDEDEEDECBCCAACADAC

TYT Sosyal ECbBEEaeBDDc cDEECeC     

Cevap Anahtarı B ECABEECABDDDCBDEECBCADCDC

TYT Matematik BDBDDEECECACCBEeCBA DBeBCEDDC  BDCDAACCD

Cevap Anahtarı B BDBDDEECECACCBEDCBADDBBBCEDDCAABDCDAACCD

TYT Fen EAaAdADECEdeBDDDCdBE

Cevap Anahtarı B EACACADECECBBDDDCBBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67
PARAGRAF YORUMU 19 9 10 47

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 2 1 67
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 2 83
OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS GÜNEVİ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 6 24,50 61 19,59 17,73 16,14

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,61 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,52 1,53 1,73

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,61 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 9,16 8,92 8,88

Matematik-1 30 21 0 21,00 70 16,44 12,74 11,11

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,03 1,14 1,06

TYT Matematik 40 21 0 21,00 53 18,47 13,88 12,17

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,56 1,69 1,48

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,11 0,68 0,53

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,30 1,66 1,63

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 5,97 4,03 3,64

Toplam: 120 53 8 51,00 43 53,19 44,56 40,83

TYT Türkçe bb  CeB d  DEBDBDCDDE A bE CAEDECdACACAD

Cevap Anahtarı A AEBDCBBECCADEBDBDCDDEBACDECCAEDECBACACAD

TYT Sosyal                CeEEC     

Cevap Anahtarı A AEECBDBECABDDDCCBEECDCADC

TYT Matematik EDDBDBA ECECAD CBED BE     CD           

Cevap Anahtarı A EDDBDBACECECADDCBEDCBEDBBBCCDACCABDCDDAA

TYT Fen        cD      E    

Cevap Anahtarı A CADEACABDECECBBEDDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 14 2 74

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 7 0 58
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜNTEHA ASA 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 19,59 17,73 16,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,61 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,52 1,53 1,73

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,61 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,16 8,92 8,88

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 16,44 12,74 11,11

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,03 1,14 1,06

TYT Matematik 40 25 1 24,75 62 18,47 13,88 12,17

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,56 1,69 1,48

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,11 0,68 0,53

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,30 1,66 1,63

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 5,97 4,03 3,64

Toplam: 120 69 21 63,75 53 53,19 44,56 40,83

TYT Türkçe Bc bBECCA E DaeCecDaACDEDEEDEdB bAAC DcC

Cevap Anahtarı B BDEABECCADEBDCBCDBDBACDEDEEDECBCCAACADAC

TYT Sosyal EbABEE   ba  BbEECeC     

Cevap Anahtarı B ECABEECABDDDCBDEECBCADCDC

TYT Matematik BDBDDbECECA CB DCBADDBBBCEDD            

Cevap Anahtarı B BDBDDEECECACCBEDCBADDBBBCEDDCAABDCDAACCD

TYT Fen EACc  DE  b ecDD BBd

Cevap Anahtarı B EACACADECECBBDDDCBBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67
PARAGRAF YORUMU 19 13 4 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 1 2 33
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 0 83
OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜZEYYEN ÇEVİK 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 19,59 17,73 16,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,61 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,52 1,53 1,73

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,61 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 9,16 8,92 8,88

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 16,44 12,74 11,11

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,03 1,14 1,06

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 18,47 13,88 12,17

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,56 1,69 1,48

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,11 0,68 0,53

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,30 1,66 1,63

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 5,97 4,03 3,64

Toplam: 120 58 26 51,50 43 53,19 44,56 40,83

TYT Türkçe BDEbB CCbDEBcCeCDBDdACbEDEEDEdBCCAdC   C

Cevap Anahtarı B BDEABECCADEBDCBCDBDBACDEDEEDECBCCAACADAC

TYT Sosyal bCbBEEd   a dBbEECeC     

Cevap Anahtarı B ECABEECABDDDCBDEECBCADCDC

TYT Matematik BDBDDEEdECc CBcD  AD     E       d      

Cevap Anahtarı B BDBDDEECECACCBEDCBADDBBBCEDDCAABDCDAACCD

TYT Fen EbCc   Eebd BD  eeB 

Cevap Anahtarı B EACACADECECBBDDDCBBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83
PARAGRAF YORUMU 19 12 4 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 1 2 33
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 3 1 25
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER MEYDE 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 19,59 17,73 16,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,61 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,52 1,53 1,73

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,61 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,16 8,92 8,88

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 16,44 12,74 11,11

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,03 1,14 1,06

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 18,47 13,88 12,17

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,56 1,69 1,48

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,11 0,68 0,53

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,30 1,66 1,63

TYT Fen 20 7 12 4,00 20 5,97 4,03 3,64

Toplam: 120 67 32 59,00 49 53,19 44,56 40,83

TYT Türkçe dEBDCe  Ca DEBecDCDDEeA DE aAEeEdBeCAdee

Cevap Anahtarı A AEBDCBBECCADEBDBDCDDEBACDECCAEDECBACACAD

TYT Sosyal bEcCBDBECABDacCCcEEC     

Cevap Anahtarı A AEECBDBECABDDDCCBEECDCADC

TYT Matematik EDDBDBA EC CAD C EDCBEDc   CD  C  b D   

Cevap Anahtarı A EDDBDBACECECADDCBEDCBEDBBBCCDACCABDCDDAA

TYT Fen dcaEAdAcDEe beaEDaea

Cevap Anahtarı A CADEACABDECECBBEDDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83
PARAGRAF YORUMU 19 9 8 47

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 2 1 67
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 1 67
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÜNLÜ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 12 16,00 40 19,59 17,73 16,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,61 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,52 1,53 1,73

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,61 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 9,16 8,92 8,88

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 16,44 12,74 11,11

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,03 1,14 1,06

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 18,47 13,88 12,17

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,56 1,69 1,48

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,11 0,68 0,53

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,30 1,66 1,63

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 5,97 4,03 3,64

Toplam: 120 45 23 39,25 33 53,19 44,56 40,83

TYT Türkçe A  cCeB a   E DdcCDDEdACbE CbED eBACcbbD

Cevap Anahtarı A AEBDCBBECCADEBDBDCDDEBACDECCAEDECBACACAD

TYT Sosyal bEbCB     Bbae CcEEC     

Cevap Anahtarı A AEECBDBECABDDDCCBEECDCADC

TYT Matematik EDD Dd  E EC DDCB    E        C    Caa  

Cevap Anahtarı A EDDBDBACECECADDCBEDCBEDBBBCCDACCABDCDDAA

TYT Fen    E a  DE    aE    

Cevap Anahtarı A CADEACABDECECBBEDDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 0 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67
PARAGRAF YORUMU 19 10 7 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 1 2 33
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 2 0 17
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PALA 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 19,59 17,73 16,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,61 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,52 1,53 1,73

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,61 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,42 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,16 8,92 8,88

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 16,44 12,74 11,11

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,03 1,14 1,06

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 18,47 13,88 12,17

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,56 1,69 1,48

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,11 0,68 0,53

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,30 1,66 1,63

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 5,97 4,03 3,64

Toplam: 120 77 26 70,50 59 53,19 44,56 40,83

TYT Türkçe AEBcC BECCADEBDBaCDDcaACDEaCAEDbbcdCACAe

Cevap Anahtarı A AEBDCBBECCADEBDBDCDDEBACDECCAEDECBACACAD

TYT Sosyal AaECBeaEd BbaDCCBEEC     

Cevap Anahtarı A AEECBDBECABDDDCCBEECDCADC

TYT Matematik EDDBDBACcCEC ceCBED B D B C    C    D  A

Cevap Anahtarı A EDDBDBACECECADDCBEDCBEDBBBCCDACCABDCDDAA

TYT Fen eADEACAeDECbCcBEDaea

Cevap Anahtarı A CADEACABDECECBBEDDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83
PARAGRAF YORUMU 19 11 8 58

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 1 2 33
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 6 0 50
OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RA VZ  YILMAZ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,61 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,52 1,53 1,73

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,61 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 3,42 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 1 4 0,00 0 9,16 8,92 8,88

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 16,44 12,74 11,11

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,03 1,14 1,06

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 18,47 13,88 12,17

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,56 1,69 1,48

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,11 0,68 0,53

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,30 1,66 1,63

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 5,97 4,03 3,64

Toplam: 120 28 13 24,75 21 53,19 44,56 40,83

TYT Sosyal        b D      c cb     

Cevap Anahtarı B ECABEECABDDDCBDEECBCADCDC

TYT Matematik BD DDEEbEaACCBEDCBADb    EDcC           

Cevap Anahtarı B BDBDDEECECACCBEDCBADDBBBCEDDCAABDCDAACCD

TYT Fen Ec   AaEb CceDD    E

Cevap Anahtarı B EACACADECECBBDDDCBBE
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TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 1 67
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA BOZDEMİR 1905  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 19,59 17,73 16,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,61 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,52 1,53 1,73

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,61 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 9,16 8,92 8,88

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 16,44 12,74 11,11

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,03 1,14 1,06

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66 18,47 13,88 12,17

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,56 1,69 1,48

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 1,11 0,68 0,53

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,30 1,66 1,63

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 5,97 4,03 3,64

Toplam: 120 82 25 75,75 63 53,19 44,56 40,83

TYT Türkçe AEBcCcBECebDEBDBDCDDEeACbECCcEDECdACACAc

Cevap Anahtarı A AEBDCBBECCADEBDBDCDDEBACDECCAEDECBACACAD

TYT Sosyal  aECBDBE ABDDcCCeEEC     

Cevap Anahtarı A AEECBDBECABDDDCCBEECDCADC

TYT Matematik EDDBDBACcCEC   CBE CBED BBdCD CC  DCD   

Cevap Anahtarı A EDDBDBACECECADDCBEDCBEDBBBCCDACCABDCDDAA

TYT Fen CcDbACAeDdebdcBdDDec

Cevap Anahtarı A CADEACABDECECBBEDDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 14 5 74

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 3 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 0 83
OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN AKIN 3  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 19,59 17,73 16,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,61 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,52 1,53 1,73

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,61 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,16 8,92 8,88

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 16,44 12,74 11,11

Geometri 10 4 4 3,00 30 2,03 1,14 1,06

TYT Matematik 40 24 7 22,25 56 18,47 13,88 12,17

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,56 1,69 1,48

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,11 0,68 0,53

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,30 1,66 1,63

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 5,97 4,03 3,64

Toplam: 120 75 32 67,00 56 53,19 44,56 40,83

TYT Türkçe bEBcCdBECCbDEBDcDCaDcBACDECCAEDbdB CACeD

Cevap Anahtarı A AEBDCBBECCADEBDBDCDDEBACDECCAEDECBACACAD

TYT Sosyal AdECBe daeBDDcCCeEEC     

Cevap Anahtarı A AEECBDBECABDDDCCBEECDCADC

TYT Matematik EDcBDBAbECEbAD CBEDCBED B     bCe cCD Ab

Cevap Anahtarı A EDDBDBACECECADDCBEDCBEDBBBCCDACCABDCDDAA

TYT Fen   aEAdAeDEbbCeBEDaCc

Cevap Anahtarı A CADEACABDECECBBEDDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67
PARAGRAF YORUMU 19 14 4 74

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 3 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 0 67
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 2 25
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN KAYAR 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 9 18,75 47 19,59 17,73 16,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,61 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,52 1,53 1,73

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,61 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,42 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 9,16 8,92 8,88

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 16,44 12,74 11,11

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,03 1,14 1,06

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 18,47 13,88 12,17

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,56 1,69 1,48

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,11 0,68 0,53

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,30 1,66 1,63

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 5,97 4,03 3,64

Toplam: 120 58 20 53,00 44 53,19 44,56 40,83

TYT Türkçe  c  B CC DcBbCeCDBc ACDEDcaDEC  CAAd  bC

Cevap Anahtarı B BDEABECCADEBDCBCDBDBACDEDEEDECBCCAACADAC

TYT Sosyal bCcBEE e  a  BD aCeC     

Cevap Anahtarı B ECABEECABDDDCBDEECBCADCDC

TYT Matematik BDBDDEEbECA CB DCB DD  e EbDC  B  D     

Cevap Anahtarı B BDBDDEECECACCBEDCBADDBBBCEDDCAABDCDAACCD

TYT Fen  A A   EC d  DD  B d

Cevap Anahtarı B EACACADECECBBDDDCBBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83
PARAGRAF YORUMU 19 10 4 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 2 1 67
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 7 2 58
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RIFAT DERE 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 22 7,50 19 19,59 17,73 16,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,61 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,52 1,53 1,73

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,61 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,42 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 9,16 8,92 8,88

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 16,44 12,74 11,11

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,03 1,14 1,06

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 18,47 13,88 12,17

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,56 1,69 1,48

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,11 0,68 0,53

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,30 1,66 1,63

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 5,97 4,03 3,64

Toplam: 120 36 34 27,50 23 53,19 44,56 40,83

TYT Türkçe BcEde  Cdc BDeedDccaAdbEDdEa dBaebAa ebC

Cevap Anahtarı B BDEABECCADEBDCBCDBDBACDEDEEDECBCCAACADAC

TYT Sosyal ECbBEE  B De B EEbcC     

Cevap Anahtarı B ECABEECABDDDCBDEECBCADCDC

TYT Matematik BDBDD E     CB  dB a                    

Cevap Anahtarı B BDBDDEECECACCBEDCBADDBBBCEDDCAABDCDAACCD

TYT Fen EAec  bae   eD      

Cevap Anahtarı B EACACADECECBBDDDCBBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 4 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67
PARAGRAF YORUMU 19 5 12 26

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 2 0 67
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 2 1 17
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞENNUR 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 19,59 17,73 16,14

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,61 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,52 1,53 1,73

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,61 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,42 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 9,16 8,92 8,88

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 16,44 12,74 11,11

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,03 1,14 1,06

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 18,47 13,88 12,17

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,56 1,69 1,48

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,11 0,68 0,53

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,30 1,66 1,63

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 5,97 4,03 3,64

Toplam: 120 60 21 54,75 46 53,19 44,56 40,83

TYT Türkçe A  cCaBaCC DEBDcDdcDcd CDECCAEDECB CACbD

Cevap Anahtarı A AEBDCBBECCADEBDBDCDDEBACDECCAEDECBACACAD

TYT Sosyal c EaBc E   bDDCCBEEC     

Cevap Anahtarı A AEECBDBECABDDDCCBEECDCADC

TYT Matematik EDDcDBACdCEC D CB  dB     C D           

Cevap Anahtarı A EDDBDBACECECADDCBEDCBEDBBBCCDACCABDCDDAA

TYT Fen     A cBDde   BEDeCd

Cevap Anahtarı A CADEACABDECECBBEDDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 0 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 2 3 33
PARAGRAF YORUMU 19 15 3 79

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 1 1 33
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 3 1 25
OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ BOZTAŞ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 7 15,25 38 19,59 17,73 16,14

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,61 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,52 1,53 1,73

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,61 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,42 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 9,16 8,92 8,88

Matematik-1 30 12 8 10,00 33 16,44 12,74 11,11

Geometri 10 1 4 0,00 0 2,03 1,14 1,06

TYT Matematik 40 13 12 10,00 25 18,47 13,88 12,17

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,56 1,69 1,48

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,11 0,68 0,53

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,30 1,66 1,63

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 5,97 4,03 3,64

Toplam: 120 43 32 35,00 29 53,19 44,56 40,83

TYT Türkçe cEBDC   CCADdBD D  Dbdb b  CbEDEC       

Cevap Anahtarı A AEBDCBBECCADEBDBDCDDEBACDECCAEDECBACACAD

TYT Sosyal cbEC bBEd c D CCcdEC     

Cevap Anahtarı A AEECBDBECABDDDCCBEECDCADC

TYT Matematik bDD DBA ECEa bcacEDdB  d    D b  caC b  

Cevap Anahtarı A EDDBDBACECECADDCBEDCBEDBBBCCDACCABDCDDAA

TYT Fen        e Ea b dEDaCd

Cevap Anahtarı A CADEACABDECECBBEDDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 0 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 1 1 17
PARAGRAF YORUMU 19 6 4 32

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 1 1 33
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 4 3 33
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 2 25
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ SEİNÇ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 8 18,00 45 19,59 17,73 16,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,61 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,52 1,53 1,73

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,61 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,16 8,92 8,88

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 16,44 12,74 11,11

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,03 1,14 1,06

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41 18,47 13,88 12,17

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,56 1,69 1,48

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,11 0,68 0,53

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,30 1,66 1,63

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 5,97 4,03 3,64

Toplam: 120 58 22 52,50 44 53,19 44,56 40,83

TYT Türkçe ecEbBECCAbEBDCeCDBDdACDED   Ed         e

Cevap Anahtarı B BDEABECCADEBDCBCDBDBACDEDEEDECBCCAACADAC

TYT Sosyal ECcBEEC   DD BbEECcC     

Cevap Anahtarı B ECABEECABDDDCBDEECBCADCDC

TYT Matematik BDBDDbECECAddBEDdB   d  C DDe         C 

Cevap Anahtarı B BDBDDEECECACCBEDCBADDBBBCEDDCAABDCDAACCD

TYT Fen EA     Ee b eD aCdBE

Cevap Anahtarı B EACACADECECBBDDDCBBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 4 3 21

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 2 1 67
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 6 3 50
OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYDA ALTUN 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 19,59 17,73 16,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,61 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,52 1,53 1,73

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,61 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,42 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 9,16 8,92 8,88

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 16,44 12,74 11,11

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,03 1,14 1,06

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 18,47 13,88 12,17

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,56 1,69 1,48

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,11 0,68 0,53

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,30 1,66 1,63

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 5,97 4,03 3,64

Toplam: 120 60 19 55,25 46 53,19 44,56 40,83

TYT Türkçe bEBcCeB Ca DdBDBDCDDEeACbECCAcDECB CAdeD

Cevap Anahtarı A AEBDCBBECCADEBDBDCDDEBACDECCAEDECBACACAD

TYT Sosyal caECBD E  B a  CBEEC     

Cevap Anahtarı A AEECBDBECABDDDCCBEECDCADC

TYT Matematik EDDBDBe ECE  DDCBcD BE                  

Cevap Anahtarı A EDDBDBACECECADDCBEDCBEDBBBCCDACCABDCDDAA

TYT Fen    EAdAeD e b BE    

Cevap Anahtarı A CADEACABDECECBBEDDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 13 5 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 1 1 33
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 4 1 33
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE BİRGİN 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 5 22,75 57 19,59 17,73 16,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,61 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,52 1,53 1,73

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,61 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,16 8,92 8,88

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 16,44 12,74 11,11

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,03 1,14 1,06

TYT Matematik 40 38 0 38,00 95 18,47 13,88 12,17

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,56 1,69 1,48

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,11 0,68 0,53

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,30 1,66 1,63

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 5,97 4,03 3,64

Toplam: 120 88 13 84,75 71 53,19 44,56 40,83

TYT Türkçe dD ABECCADEBcC CDeDe  D DcEDE B C AC  A 

Cevap Anahtarı B BDEABECCADEBDCBCDBDBACDEDEEDECBCCAACADAC

TYT Sosyal bCcBEEbA DD CB EECeC     

Cevap Anahtarı B ECABEECABDDDCBDEECBCADCDC

TYT Matematik BDBDDEECECA CBEDCBADDBBBCEDDCA BDCDAACCD

Cevap Anahtarı B BDBDDEECECACCBEDCBADDBBBCEDDCAABDCDAACCD

TYT Fen EcCAaA Ee CBeDDDC BE

Cevap Anahtarı B EACACADECECBBDDDCBBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 2 2 33
PARAGRAF YORUMU 19 10 2 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 2 0 67
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE SEVİNÇ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 19,59 17,73 16,14

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,61 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,52 1,53 1,73

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,61 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 9,16 8,92 8,88

Matematik-1 30 20 0 20,00 67 16,44 12,74 11,11

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,03 1,14 1,06

TYT Matematik 40 21 0 21,00 53 18,47 13,88 12,17

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,56 1,69 1,48

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,11 0,68 0,53

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,30 1,66 1,63

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 5,97 4,03 3,64

Toplam: 120 60 18 55,50 46 53,19 44,56 40,83

TYT Türkçe dEBcCcB CCAbEBDaDCeDceACeECaAaDECBdCdC  

Cevap Anahtarı A AEBDCBBECCADEBDBDCDDEBACDECCAEDECBACACAD

TYT Sosyal  bEC          CCeEEC     

Cevap Anahtarı A AEECBDBECABDDDCCBEECDCADC

TYT Matematik EDD DBA E EC   CBED B   BBCCDAC         

Cevap Anahtarı A EDDBDBACECECADDCBEDCBEDBBBCCDACCABDCDDAA

TYT Fen     ACAecEe   BE DC 

Cevap Anahtarı A CADEACABDECECBBEDDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67
PARAGRAF YORUMU 19 10 7 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 0 67
OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ENGİN 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 19,59 17,73 16,14

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,61 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,52 1,53 1,73

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,61 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 9,16 8,92 8,88

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 16,44 12,74 11,11

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,03 1,14 1,06

TYT Matematik 40 26 1 25,75 64 18,47 13,88 12,17

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,56 1,69 1,48

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,11 0,68 0,53

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,30 1,66 1,63

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 5,97 4,03 3,64

Toplam: 120 86 19 81,25 68 53,19 44,56 40,83

TYT Türkçe AEBDCeBECCADdBDBDCaDceAbDE CccDECddCbCbD

Cevap Anahtarı A AEBDCBBECCADEBDBDCDDEBACDECCAEDECBACACAD

TYT Sosyal AEECBDBEeABDD CCcEEC     

Cevap Anahtarı A AEECBDBECABDDDCCBEECDCADC

TYT Matematik EDDBDBA ECEC D CBEDd ED  BCCDACC       A

Cevap Anahtarı A EDDBDBACECECADDCBEDCBEDBBBCCDACCABDCDDAA

TYT Fen CADEACAeDdCbCcBEDDCB

Cevap Anahtarı A CADEACABDECECBBEDDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83
PARAGRAF YORUMU 19 9 9 47

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 3 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 1 67
OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
Y E K 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 19,59 17,73 16,14

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,61 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,52 1,53 1,73

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,61 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,16 8,92 8,88

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 16,44 12,74 11,11

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,03 1,14 1,06

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 18,47 13,88 12,17

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,56 1,69 1,48

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 1,11 0,68 0,53

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,30 1,66 1,63

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 5,97 4,03 3,64

Toplam: 120 63 25 56,75 47 53,19 44,56 40,83

TYT Türkçe BcEABECdADEB CebDBceACeEDEEaEedCCAACbcAC

Cevap Anahtarı B BDEABECCADEBDCBCDBDBACDEDEEDECBCCAACADAC

TYT Sosyal ECABEdCA DaDaBbEECcC     

Cevap Anahtarı B ECABEECABDDDCBDEECBCADCDC

TYT Matematik BDBDDEaCEaA C EDCB DDB                  

Cevap Anahtarı B BDBDDEECECACCBEDCBADDBBBCEDDCAABDCDAACCD

TYT Fen EACd A  e b a   a aE

Cevap Anahtarı B EACACADECECBBDDDCBBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 6 4 1 67
PARAGRAF YORUMU 19 12 7 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 1 2 33
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 5 0 42
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAVAŞ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 19,59 17,73 16,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,61 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,52 1,53 1,73

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,61 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 9,16 8,92 8,88

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 16,44 12,74 11,11

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,03 1,14 1,06

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67 18,47 13,88 12,17

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,56 1,69 1,48

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,11 0,68 0,53

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,30 1,66 1,63

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 5,97 4,03 3,64

Toplam: 120 83 30 75,50 63 53,19 44,56 40,83

TYT Türkçe bEeeCeBEbeADEBDacCDDEeACDEdCAEDbdBACAdeD

Cevap Anahtarı A AEBDCBBECCADEBDBDCDDEBACDECCAEDECBACACAD

TYT Sosyal bEECBcaEbeBDacCCeEEC     

Cevap Anahtarı A AEECBDBECABDDDCCBEECDCADC

TYT Matematik bDDBDBA aCEbADeCBE    D BBCCD CCABDCDDAb

Cevap Anahtarı A EDDBDBACECECADDCBEDCBEDBBBCCDACCABDCDDAA

TYT Fen eADEACABDECdCeBEDDCB

Cevap Anahtarı A CADEACABDECECBBEDDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67
PARAGRAF YORUMU 19 13 6 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 2 1 67
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 7 0 58
OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE METE 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 19,59 17,73 16,14

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,61 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,52 1,53 1,73

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,61 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,42 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 9,16 8,92 8,88

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 16,44 12,74 11,11

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,03 1,14 1,06

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 18,47 13,88 12,17

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,56 1,69 1,48

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,11 0,68 0,53

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,30 1,66 1,63

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 5,97 4,03 3,64

Toplam: 120 63 23 57,25 48 53,19 44,56 40,83

TYT Türkçe A BDCeBECC DEBDcDd DbBACcECbAED bdACcCAb

Cevap Anahtarı A AEBDCBBECCADEBDBDCDDEBACDECCAEDECBACACAD

TYT Sosyal A ECB  EC BDa  CcEaC     

Cevap Anahtarı A AEECBDBECABDDDCCBEECDCADC

TYT Matematik  DD DBA bC CA eCB D B D  B Ce       e   

Cevap Anahtarı A EDDBDBACECECADDCBEDCBEDBBBCCDACCABDCDDAA

TYT Fen  eDEACccDECb dBdDD B

Cevap Anahtarı A CADEACABDECECBBEDDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 3 2 50
PARAGRAF YORUMU 19 11 7 58

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 2 1 67
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 6 1 50
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SOLMAZ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 19,59 17,73 16,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,61 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,52 1,53 1,73

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,61 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,16 8,92 8,88

Matematik-1 30 24 0 24,00 80 16,44 12,74 11,11

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,03 1,14 1,06

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 18,47 13,88 12,17

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,56 1,69 1,48

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,11 0,68 0,53

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,30 1,66 1,63

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 5,97 4,03 3,64

Toplam: 120 74 26 67,50 56 53,19 44,56 40,83

TYT Türkçe AEBcCeBECCbDEBDacCDDcebCbECCAEDEbccCAbAD

Cevap Anahtarı A AEBDCBBECCADEBDBDCDDEBACDECCAEDECBACACAD

TYT Sosyal baECBaaECABbaDCCeEEC     

Cevap Anahtarı A AEECBDBECABDDDCCBEECDCADC

TYT Matematik EDDBDBA ECEC D CBE CBEDB BCCD CC BbC   c

Cevap Anahtarı A EDDBDBACECECADDCBEDCBEDBBBCCDACCABDCDDAA

TYT Fen C  EceAB  a   cED   

Cevap Anahtarı A CADEACABDECECBBEDDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50
PARAGRAF YORUMU 19 12 7 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 1 2 33
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 0 83
OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YILMAZ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 19,59 17,73 16,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,61 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,52 1,53 1,73

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,61 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,16 8,92 8,88

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 16,44 12,74 11,11

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,03 1,14 1,06

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 18,47 13,88 12,17

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,56 1,69 1,48

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,11 0,68 0,53

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,30 1,66 1,63

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 5,97 4,03 3,64

Toplam: 120 79 28 72,00 60 53,19 44,56 40,83

TYT Türkçe BDcABE CADcBcCeCDBDBAbeEDEEDEdBCCAACAbAC

Cevap Anahtarı B BDEABECCADEBDCBCDBDBACDEDEEDECBCCAACADAC

TYT Sosyal ECcBbE baeD eBDEECcC     

Cevap Anahtarı B ECABEECABDDDCBDEECBCADCDC

TYT Matematik BDBDcEECECA CBED BADeBBBCE DC A bCD cCC 

Cevap Anahtarı B BDBDDEECECACCBEDCBADDBBBCEDDCAABDCDAACCD

TYT Fen EcCb  DcebCceDDa dBE

Cevap Anahtarı B EACACADECECBBDDDCBBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83
PARAGRAF YORUMU 19 15 4 79

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 3 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 0 83
OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
A  A 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 15,78 17,73 16,14

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,85 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,57 1,53 1,73

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,36 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,40 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 8,18 8,92 8,88

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 7,07 12,74 11,11

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 1,14 1,06

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 7,00 13,88 12,17

Toplam: 120 36 22 30,50 25 31,44 44,56 40,83

TYT Türkçe AcaDCcBa  deEBDBDCaebeACbbCbAEDdCdbCA  D

Cevap Anahtarı A AEBDCBBECCADEBDBDCDDEBACDECCAEDECBACACAD

TYT Sosyal bEcbBDBEbABDD CCaEEC     

Cevap Anahtarı A AEECBDBECABDDDCCBEECDCADC

TYT Matematik  Dc D                                   

Cevap Anahtarı A EDDBDBACECECADDCBEDCBEDBBBCCDACCABDCDDAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67
PARAGRAF YORUMU 19 9 8 47

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 3 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE YAŞAR 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 12 14,00 35 15,78 17,73 16,14

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,85 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,57 1,53 1,73

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,36 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,40 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 8,18 8,92 8,88

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 7,07 12,74 11,11

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 1,14 1,06

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 7,00 13,88 12,17

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,06 1,69 1,48

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,00 0,68 0,53

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,42 1,66 1,63

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,48 4,03 3,64

Toplam: 120 24 18 19,50 16 31,44 44,56 40,83

TYT Türkçe A BcCaB    D BaB CDebBACbd b beECB CAae 

Cevap Anahtarı A AEBDCBBECCADEBDBDCDDEBACDECCAEDECBACACAD

TYT Sosyal   dbBD E b     CBE C     

Cevap Anahtarı A AEECBDBECABDDDCCBEECDCADC

TYT Matematik                              c          

Cevap Anahtarı A EDDBDBACECECADDCBEDCBEDBBBCCDACCABDCDDAA

TYT Fen        a       b    

Cevap Anahtarı A CADEACABDECECBBEDDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 6 4 1 67
PARAGRAF YORUMU 19 7 8 37

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE MEMİŞ 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 7 22,25 56 15,78 17,73 16,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,85 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,57 1,53 1,73

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,36 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,40 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 8,18 8,92 8,88

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 7,07 12,74 11,11

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 1,14 1,06

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 7,00 13,88 12,17

Toplam: 120 34 11 31,25 26 31,44 44,56 40,83

TYT Türkçe AEBDCeB C  DEBDcDC Dce CDE  AdDE dcCAC D

Cevap Anahtarı A AEBDCBBECCADEBDBDCDDEBACDECCAEDECBACACAD

TYT Sosyal bEEC   E dd a CCBE C     

Cevap Anahtarı A AEECBDBECABDDDCCBEECDCADC

TYT Matematik     D                                   

Cevap Anahtarı A EDDBDBACECECADDCBEDCBEDBBBCCDACCABDCDDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 3 1 50
PARAGRAF YORUMU 19 10 5 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 2 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 17 7,75 19 15,78 17,73 16,14

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,85 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,57 1,53 1,73

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,36 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,40 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 8,18 8,92 8,88

Matematik-1 30 5 7 3,25 11 7,07 12,74 11,11

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 1,14 1,06

TYT Matematik 40 5 7 3,25 8 7,00 13,88 12,17

Toplam: 120 23 28 16,00 13 31,44 44,56 40,83

TYT Türkçe dEaDCeBa   Dd  ebbeD  cCe  bbE EedbC aAD

Cevap Anahtarı A AEBDCBBECCADEBDBDCDDEBACDECCAEDECBACACAD

TYT Sosyal bE e aB        CaEEC     

Cevap Anahtarı A AEECBDBECABDDDCCBEECDCADC

TYT Matematik ac eD A dCEC c b    e                   

Cevap Anahtarı A EDDBDBACECECADDCBEDCBEDBBBCCDACCABDCDDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 6 0 5 0
PARAGRAF YORUMU 19 7 7 37

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 0 1 0
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECENAZ 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 15,78 17,73 16,14

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,85 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,57 1,53 1,73

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,36 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,40 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 8,18 8,92 8,88

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 7,07 12,74 11,11

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 1,14 1,06

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13 7,00 13,88 12,17

Toplam: 120 43 27 36,25 30 31,44 44,56 40,83

TYT Türkçe AbBcacB Cbb EBDcDCDDdcACDECC cDdbBeCACAD

Cevap Anahtarı A AEBDCBBECCADEBDBDCDDEBACDECCAEDECBACACAD

TYT Sosyal cEdbBeBEeAcbDD CBEEC     

Cevap Anahtarı A AEECBDBECABDDDCCBEECDCADC

TYT Matematik dDc DBeeE E  be e   BE                  

Cevap Anahtarı A EDDBDBACECECADDCBEDCBEDBBBCCDACCABDCDDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83
PARAGRAF YORUMU 19 12 6 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 1 2 33
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 2 1 17
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA ÖRS 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 15,78 17,73 16,14

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,85 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,57 1,53 1,73

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,36 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,40 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 8,18 8,92 8,88

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 7,07 12,74 11,11

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 1,14 1,06

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 7,00 13,88 12,17

Toplam: 120 37 23 31,25 26 31,44 44,56 40,83

TYT Türkçe BcEAB CCb decCeCDaDaAC becEeEdd CAACcDAC

Cevap Anahtarı B BDEABECCADEBDCBCDBDBACDEDEEDECBCCAACADAC

TYT Sosyal cCc aE   Da  BbEECcC     

Cevap Anahtarı B ECABEECABDDDCBDEECBCADCDC

TYT Matematik  DBDD Ed C C     B  e                   

Cevap Anahtarı B BDBDDEECECACCBEDCBADDBBBCEDDCAABDCDAACCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50
PARAGRAF YORUMU 19 10 7 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 1 2 33
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 0 8
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TEPE 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 12 10,00 25 15,78 17,73 16,14

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,85 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,57 1,53 1,73

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,36 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,40 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 8,18 8,92 8,88

Matematik-1 30 6 0 6,00 20 7,07 12,74 11,11

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 1,14 1,06

TYT Matematik 40 6 0 6,00 15 7,00 13,88 12,17

Toplam: 120 26 13 22,75 19 31,44 44,56 40,83

TYT Türkçe  c cB C eD  bCcC aDeA DED dDEee   deA   

Cevap Anahtarı B BDEABECCADEBDCBCDBDBACDEDEEDECBCCAACADAC

TYT Sosyal         B D  B EECaC     

Cevap Anahtarı B ECABEECABDDDCBDEECBCADCDC

TYT Matematik    DD            B D     E D            

Cevap Anahtarı B BDBDDEECECACCBEDCBADDBBBCEDDCAABDCDAACCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 3 2 50
PARAGRAF YORUMU 19 5 6 26

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 2 0 67
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 3 0 25
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YÜKSEK 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 15,78 17,73 16,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,85 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,57 1,53 1,73

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,36 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,40 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 8,18 8,92 8,88

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 7,07 12,74 11,11

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 1,14 1,06

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 7,00 13,88 12,17

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,06 1,69 1,48

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,00 0,68 0,53

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,42 1,66 1,63

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 0,48 4,03 3,64

Toplam: 120 50 25 43,75 36 31,44 44,56 40,83

TYT Türkçe AEBcCcBECbADEBDeDCDDcBbCbECCbEDEdBbCbeeD

Cevap Anahtarı A AEBDCBBECCADEBDBDCDDEBACDECCAEDECBACACAD

TYT Sosyal AEEbBDBEdedDacCbeEEC     

Cevap Anahtarı A AEECBDBECABDDDCCBEECDCADC

TYT Matematik aDD DB  ECEC D                          

Cevap Anahtarı A EDDBDBACECECADDCBEDCBEDBBBCCDACCABDCDDAA

TYT Fen             b dEcD  

Cevap Anahtarı A CADEACABDECECBBEDDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67
PARAGRAF YORUMU 19 11 8 58

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 1 2 33
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN  UY 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 15,78 17,73 16,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,85 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,57 1,53 1,73

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,36 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,40 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 8,18 8,92 8,88

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 7,07 12,74 11,11

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 1,14 1,06

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 7,00 13,88 12,17

Toplam: 120 45 20 40,00 33 31,44 44,56 40,83

TYT Türkçe AEecbdBdC ADEBDabCDDdBA bEeCAdDECBACdCcD

Cevap Anahtarı A AEBDCBBECCADEBDBDCDDEBACDECCAEDECBACACAD

TYT Sosyal bEEbBDaEaAdbD CCBEEC     

Cevap Anahtarı A AEECBDBECABDDDCCBEECDCADC

TYT Matematik  DD DB  EC a    B                       

Cevap Anahtarı A EDDBDBACECECADDCBEDCBEDBBBCCDACCABDCDDAA
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67
PARAGRAF YORUMU 19 12 6 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 1 2 33
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 0 8
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR AYVA 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 15,78 17,73 16,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,85 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,57 1,53 1,73

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,36 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,40 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 8,18 8,92 8,88

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 7,07 12,74 11,11

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 1,14 1,06

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 7,00 13,88 12,17

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,06 1,69 1,48

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,00 0,68 0,53

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,42 1,66 1,63

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,48 4,03 3,64

Toplam: 120 57 28 50,00 42 31,44 44,56 40,83

TYT Türkçe dcbABcCCbcEBcCeCDaDBbCDEDaEDECBCbAeCebAC

Cevap Anahtarı B BDEABECCADEBDCBCDBDBACDEDEEDECBCCAACADAC

TYT Sosyal ECbBEaCABcaaCBbEECeC     

Cevap Anahtarı B ECABEECABDDDCBDEECBCADCDC

TYT Matematik aDBDeEECE ACbBEeCB DD    E D            

Cevap Anahtarı B BDBDDEECECACCBEDCBADDBBBCEDDCAABDCDAACCD

TYT Fen E           a     dE

Cevap Anahtarı B EACACADECECBBDDDCBBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50
PARAGRAF YORUMU 19 14 5 74

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 1 2 33
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
SAYILAR 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 6 1 50
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE S 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 21 11,75 29 15,78 17,73 16,14

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,85 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,57 1,53 1,73

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,36 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,40 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,18 8,92 8,88

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 7,07 12,74 11,11

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 1,14 1,06

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21 7,00 13,88 12,17

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,06 1,69 1,48

Kimya 7 3 3 2,25 32 0,00 0,68 0,53

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,42 1,66 1,63

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 0,48 4,03 3,64

Toplam: 120 44 38 34,50 29 31,44 44,56 40,83

TYT Türkçe AEecCea eCbDEecBDCDDEcebb dbbEcadBcCcCcD

Cevap Anahtarı A AEBDCBBECCADEBDBDCDDEBACDECCAEDECBACACAD

TYT Sosyal bEEbdcdE ABDD aCBEEC     

Cevap Anahtarı A AEECBDBECABDDDCCBEECDCADC

TYT Matematik EDc bBACEC C   bB  b bb     D           

Cevap Anahtarı A EDDBDBACECECADDCBEDCBEDBBBCCDACCABDCDDAA

TYT Fen      e eDEeb BcE D  

Cevap Anahtarı A CADEACABDECECBBEDDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 6 4 1 67
PARAGRAF YORUMU 19 7 12 37

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 3 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 1 1 25
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 2 3 17
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇE NUR D*Y A 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 9 10,75 27 15,78 17,73 16,14

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,85 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,57 1,53 1,73

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,36 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,40 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 8,18 8,92 8,88

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 7,07 12,74 11,11

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 1,14 1,06

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 7,00 13,88 12,17

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,06 1,69 1,48

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,00 0,68 0,53

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,42 1,66 1,63

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,48 4,03 3,64

Toplam: 120 35 21 29,75 25 31,44 44,56 40,83

TYT Türkçe AEacC B C  DdBadbCaDdeA             A AD

Cevap Anahtarı A AEBDCBBECCADEBDBDCDDEBACDECCAEDECBACACAD

TYT Sosyal cbca eBEaABbD  CeEEC     

Cevap Anahtarı A AEECBDBECABDDDCCBEECDCADC

TYT Matematik aDDBD A EbECADD  E  B                   

Cevap Anahtarı A EDDBDBACECECADDCBEDCBEDBBBCCDACCABDCDDAA

TYT Fen        c     a      

Cevap Anahtarı A CADEACABDECECBBEDDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 6 2 3 33
PARAGRAF YORUMU 19 4 2 21

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 2 1 67
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 2 0 17
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLTEN BAHADIR 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 13 0,75 2 15,78 17,73 16,14

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,85 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,57 1,53 1,73

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,36 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,40 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 8,18 8,92 8,88

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 7,07 12,74 11,11

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 1,14 1,06

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 7,00 13,88 12,17

Toplam: 120 16 23 10,25 9 31,44 44,56 40,83

TYT Türkçe c  cCea       acbdaDcdbCDb              

Cevap Anahtarı A AEBDCBBECCADEBDBDCDDEBACDECCAEDECBACACAD

TYT Sosyal  aECdD d AdDa  Ce EC     

Cevap Anahtarı A AEECBDBECABDDDCCBEECDCADC

TYT Matematik ccbBDB C  a                             

Cevap Anahtarı A EDDBDBACECECADDCBEDCBEDBBBCCDACCABDCDDAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 6 0 6 0
PARAGRAF YORUMU 19 3 2 16

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 1 2 33
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA DURAK 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 15,78 17,73 16,14

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,85 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,57 1,53 1,73

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,36 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,40 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 8,18 8,92 8,88

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 7,07 12,74 11,11

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 1,14 1,06

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 7,00 13,88 12,17

Toplam: 120 48 15 44,25 37 31,44 44,56 40,83

TYT Türkçe AEacCda CC  dBDaDeDDEeACDECCAEDECd CbdA 

Cevap Anahtarı A AEBDCBBECCADEBDBDCDDEBACDECCAEDECBACACAD

TYT Sosyal b ECB  EC BDa  CeEEC     

Cevap Anahtarı A AEECBDBECABDDDCCBEECDCADC

TYT Matematik  DDBDB  EC   D C  DdBED                 

Cevap Anahtarı A EDDBDBACECECADDCBEDCBEDBBBCCDACCABDCDDAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67
PARAGRAF YORUMU 19 13 4 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 2 1 67
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 4 1 33
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATAK 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 16 13,00 33 15,78 17,73 16,14

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,85 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,57 1,53 1,73

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,36 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,40 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 8,18 8,92 8,88

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 7,07 12,74 11,11

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 1,14 1,06

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 7,00 13,88 12,17

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,06 1,69 1,48

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,00 0,68 0,53

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,42 1,66 1,63

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,48 4,03 3,64

Toplam: 120 33 24 27,00 23 31,44 44,56 40,83

TYT Türkçe A ecCcB CCbeEBDabCeDaecCbECbcE  d   ACAc

Cevap Anahtarı A AEBDCBBECCADEBDBDCDDEBACDECCAEDECBACACAD

TYT Sosyal  EECBe E e     CebEe     

Cevap Anahtarı A AEECBDBECABDDDCCBEECDCADC

TYT Matematik ED  DB  EaEC e      B                   

Cevap Anahtarı A EDDBDBACECECADDCBEDCBEDBBBCCDACCABDCDDAA

TYT Fen        B       d    

Cevap Anahtarı A CADEACABDECECBBEDDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 2 4 33
PARAGRAF YORUMU 19 7 7 37

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 0 8
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRA ERDAL 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 15,78 17,73 16,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,85 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,57 1,53 1,73

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,36 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,40 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 8,18 8,92 8,88

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 7,07 12,74 11,11

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 1,14 1,06

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 7,00 13,88 12,17

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,06 1,69 1,48

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,68 0,53

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,42 1,66 1,63

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,48 4,03 3,64

Toplam: 120 63 17 58,75 49 31,44 44,56 40,83

TYT Türkçe Bc ABECCADEBcCdCDBDaACDEecEDbdBCCAACADdC

Cevap Anahtarı B BDEABECCADEBDCBCDBDBACDEDEEDECBCCAACADAC

TYT Sosyal ECcBcEC aDD CBDEECaC     

Cevap Anahtarı B ECABEECABDDDCBDEECBCADCDC

TYT Matematik  DBDDEEC eA CBEDCB DDB  C  c            

Cevap Anahtarı B BDBDDEECECACCBEDCBADDBBBCEDDCAABDCDAACCD

TYT Fen                c  dE

Cevap Anahtarı B EACACADECECBBDDDCBBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83
PARAGRAF YORUMU 19 13 6 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 3 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 6 1 50
OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM GÜNEVİ 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 17 8,75 22 15,78 17,73 16,14

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,85 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,57 1,53 1,73

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,36 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 3,40 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 8,18 8,92 8,88

Toplam: 120 20 26 13,50 11 31,44 44,56 40,83

TYT Türkçe dEaDCeB       aeebeDcB CDb bbEaEedbC aAD

Cevap Anahtarı A AEBDCBBECCADEBDBDCDDEBACDECCAEDECBACACAD

TYT Sosyal bcECBaaE d DD  dadEb     

Cevap Anahtarı A AEECBDBECABDDDCCBEECDCADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 6 0 5 0
PARAGRAF YORUMU 19 9 8 47

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 2 0 67
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA Ç 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 15,78 17,73 16,14

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,85 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,57 1,53 1,73

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,36 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,40 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 8,18 8,92 8,88

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 7,07 12,74 11,11

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 1,14 1,06

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 7,00 13,88 12,17

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,06 1,69 1,48

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,68 0,53

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,42 1,66 1,63

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,48 4,03 3,64

Toplam: 120 64 19 59,25 49 31,44 44,56 40,83

TYT Türkçe BebAeECCA EBDCcCDBDeACbEbEEDECdCCAcdbD C

Cevap Anahtarı B BDEABECCADEBDCBCDBDBACDEDEEDECBCCAACADAC

TYT Sosyal ECABaEbA Da CBDEECaC     

Cevap Anahtarı B ECABEECABDDDCBDEECBCADCDC

TYT Matematik BDBDDEECEaACCBEDdB DeBB CEDD            

Cevap Anahtarı B BDBDDEECECACCBEDCBADDBBBCEDDCAABDCDAACCD

TYT Fen a                   

Cevap Anahtarı B EACACADECECBBDDDCBBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 11 7 58

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 2 1 67
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 1 75
OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA GÜLSEREN 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43 15,78 17,73 16,14

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,85 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,57 1,53 1,73

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,36 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,40 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 8,18 8,92 8,88

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,06 1,69 1,48

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,00 0,68 0,53

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,42 1,66 1,63

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,48 4,03 3,64

Toplam: 120 27 18 22,50 19 31,44 44,56 40,83

TYT Türkçe BcEde C  DEBDC C aDdA cEDcEDEbB   dCAecC

Cevap Anahtarı B BDEABECCADEBDCBCDBDBACDEDEEDECBCCAACADAC

TYT Sosyal bC  ad    c C  EECeC     

Cevap Anahtarı B ECABEECABDDDCBDEECBCADCDC

TYT Fen c           c  D    

Cevap Anahtarı B EACACADECECBBDDDCBBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 4 1 67
PARAGRAF YORUMU 19 8 7 42

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA SEVİMLİ 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 15,78 17,73 16,14

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,85 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,57 1,53 1,73

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,36 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,40 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 8,18 8,92 8,88

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 7,07 12,74 11,11

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 1,14 1,06

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 7,00 13,88 12,17

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,06 1,69 1,48

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,00 0,68 0,53

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,42 1,66 1,63

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,48 4,03 3,64

Toplam: 120 32 27 25,25 21 31,44 44,56 40,83

TYT Türkçe  c ABbCC  EebCcdDBDB bDEDdED CBdebAC DbC

Cevap Anahtarı B BDEABECCADEBDCBCDBDBACDEDEEDECBCCAACADAC

TYT Sosyal EC BEdde ea  dbEECa      

Cevap Anahtarı B ECABEECABDDDCBDEECBCADCDC

TYT Matematik  D    E EdAd        a    b              

Cevap Anahtarı B BDBDDEECECACCBEDCBADDBBBCEDDCAABDCDAACCD

TYT Fen           d e      d

Cevap Anahtarı B EACACADECECBBDDDCBBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 0 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 3 2 50
PARAGRAF YORUMU 19 11 6 58

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 3 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 1 0
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE UMUTLU 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 15,78 17,73 16,14

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,85 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,57 1,53 1,73

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,36 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,40 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 8,18 8,92 8,88

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 7,07 12,74 11,11

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 1,14 1,06

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27 7,00 13,88 12,17

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,06 1,69 1,48

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,00 0,68 0,53

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 0,42 1,66 1,63

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 0,48 4,03 3,64

Toplam: 120 47 23 41,25 34 31,44 44,56 40,83

TYT Türkçe dE cCdB CCAbEB BaCeDEeACbECC dD dB ebCbD

Cevap Anahtarı A AEBDCBBECCADEBDBDCDDEBACDECCAEDECBACACAD

TYT Sosyal bdcCBD dbABbD  CaEEC     

Cevap Anahtarı A AEECBDBECABDDDCCBEECDCADC

TYT Matematik  DD DBA E  C   CB   BE a                

Cevap Anahtarı A EDDBDBACECECADDCBEDCBEDBBBCCDACCABDCDDAA

TYT Fen    EA  c    b BE D  

Cevap Anahtarı A CADEACABDECECBBEDDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67
PARAGRAF YORUMU 19 9 7 47

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 2 1 67
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 3 1 25
OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YILDIRIM 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 27 1,25 3 15,78 17,73 16,14

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,85 2,37 2,46

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,57 1,53 1,73

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,36 1,63 1,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,40 3,40 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 12 3,00 15 8,18 8,92 8,88

Matematik-1 30 5 13 1,75 6 7,07 12,74 11,11

Geometri 10 0 6 -1,50 -15 -0,07 1,14 1,06

TYT Matematik 40 5 19 0,25 1 7,00 13,88 12,17

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,06 1,69 1,48

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,00 0,68 0,53

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,42 1,66 1,63

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 0,48 4,03 3,64

Toplam: 120 21 67 4,25 4 31,44 44,56 40,83

TYT Türkçe caEcBaedAbceDeeeacecbCeceEaa dB C ca  cb

Cevap Anahtarı B BDEABECCADEBDCBCDBDBACDEDEEDECBCCAACADAC

TYT Sosyal dCAdbb caDae BcEdbeC     

Cevap Anahtarı B ECABEECABDDDCBDEECBCADCDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 6 1 5 17
PARAGRAF YORUMU 19 4 10 21

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 1 2 33
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 1 2 25
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 2 5 17
OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 2 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 2 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
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