
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP TYT  1 66 381 396 24226

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,4 14,7 15,67 10,5 5,3 9,15 8,5 5,2 7,19 5,6 4,8 4,38 43,9 30,1 36,39 245,740

Okul Ortalaması 20,9 13,2 17,55 11,1 5,2 9,77 11,4 4,2 10,35 6,4 4,8 5,16 49,7 27,5 42,83 271,210

KATILIMLAR

1 0 SUDE BİRGİN  MA 32 5 30,75 18 2 17,50 29 1 28,75 16 4 15,00 95 12 92,00 417,103 1 1 3 3 131

2 0 DAĞISTANLI  MA 27 13 23,75 14 6 12,50 38 2 37,50 18 2 17,50 97 23 91,25 415,528 2 2 5 5 142

3 0 KEVSER KARTAL  MA 30 10 27,50 15 5 13,75 28 2 27,50 14 6 12,50 87 23 81,25 385,110 3 3 13 13 616

4 10903 ADİL GEZER  MA 37 1 36,75 10 5 8,75 23 2 22,50 13 0 13,00 83 8 81,00 384,276 4 4 14 14 639

5 56789 KEREMCAN CANDAN  MA 27 12 24,00 16 4 15,00 30 7 28,25 14 3 13,25 87 26 80,50 383,157 5 5 16 16 669

6 0 ZEYNEP YILMAZ  MA 26 14 22,50 16 2 15,50 26 6 24,50 15 3 14,25 83 25 76,75 372,440 6 6 24 24 1009

7 1905 RABİA BOZDEMİR  MA 27 11 24,25 17 3 16,25 24 2 23,50 13 6 11,50 81 22 75,50 368,150 7 7 28 28 1174

8 0 BEGÜM GİZİROĞLU  MA 26 11 23,25 13 7 11,25 28 1 27,75 14 4 13,00 81 23 75,25 367,713 8 8 30 30 1189

9 3 REYYAN AKIN  MA 26 14 22,50 14 5 12,75 26 4 25,00 11 7 9,25 77 30 69,50 350,086 9 9 51 51 1992

10 0 HAYRUNNİSA  MA 19 21 13,75 18 2 17,50 23 3 22,25 16 4 15,00 76 30 68,50 348,644 10 10 56 56 2069

11 0 MUSTAFA ÇULLU  MB 32 7 30,25 13 5 11,75 26 1 25,75 1 0 1,00 72 13 68,75 345,911 1 11 62 62 2199

12 0 BERRA  MA 30 8 28,00 15 4 14,00 14 6 12,50 14 4 13,00 73 22 67,50 344,990 11 12 64 64 2248

13 0 ZEYNEP SOLMAZ  MA 26 14 22,50 15 4 14,00 25 1 24,75 7 6 5,50 73 25 66,75 341,220 12 13 70 70 2467

14 0 MAVİ  MA 25 14 21,50 11 6 9,50 30 4 29,00 9 11 6,25 75 35 66,25 339,891 13 14 72 72 2532

15 653 MEHLİKA  MA 32 8 30,00 13 6 11,50 13 5 11,75 14 6 12,50 72 25 65,75 339,697 14 15 73 73 2547

16 0 ENİSE AYVA  MA 25 12 22,00 12 5 10,75 19 4 18,00 11 5 9,75 67 26 60,50 323,854 15 16 102 103 3554

17 0 ALPEREN Ç  MA 27 11 24,25 12 6 10,50 16 1 15,75 10 3 9,25 65 21 59,75 321,507 16 17 108 110 3717

18 0 MÜNTEHA ASA  MA 24 14 20,50 10 5 8,75 20 6 18,50 12 4 11,00 66 29 58,75 319,016 17 18 119 121 3908

19 0 HALİL ŞENGÜL   19 16 15,00 9 8 7,00 23 8 21,00 12 5 10,75 63 37 53,75 304,407 1 19 157 159 5079

20 0 MEMATİ BAŞ   23 17 18,75 13 7 11,25 14 7 12,25 12 8 10,00 62 39 52,25 299,836 2 20 174 176 5484

21 0 ERTUĞRUL UYGUN  MA 28 12 25,00 11 9 8,75 12 5 10,75 9 11 6,25 60 37 50,75 294,478 18 21 191 193 6007

22 0 KÜBRA KAMER  MB 23 13 19,75 15 4 14,00 15 4 14,00 1 2 0,50 54 23 48,25 286,032 2 22 217 220 6901

23 0 BEYZA CENGİZ  MA 21 16 17,00 12 5 10,75 9 7 7,25 13 3 12,25 55 31 47,25 285,733 19 23 218 221 6931

24 0 MÜZEYYEN ÇEVİK  MA 29 8 27,00 10 5 8,75 9 3 8,25 5 7 3,25 53 23 47,25 283,536 20 24 227 230 7185

25 0 SEVGİ SEVİNÇ  MA 19 3 18,25 14 6 12,50 11 5 9,75 8 8 6,00 52 22 46,50 282,146 21 25 229 233 7347

26 0 YUNUS EMRE KUTLU  MA 28 12 25,00 10 8 8,00 10 5 8,75 7 10 4,50 55 35 46,25 280,915 22 26 234 238 7482

27 0 HATİCE ERYILMAZ  MA 23 13 19,75 11 6 9,50 10 5 8,75 9 7 7,25 53 31 45,25 278,708 23 27 239 243 7742

28 0 ŞENNUR  MA 23 11 20,25 14 4 13,00 9 6 7,50 6 9 3,75 52 30 44,50 275,765 24 28 246 250 8121

29 0 S   25 11 22,25 11 7 9,25 11 4 10,00 4 4 3,00 51 26 44,50 275,522 3 29 249 253 8149

30 0 KEVSER DOĞANER  MB 30 8 28,00 15 5 13,75 3 1 2,75 48 14 44,50 274,807 3 30 252 256 8223

31 0 HAYRA ERDAL  MB 23 15 19,25 14 6 12,50 14 6 12,50 51 27 44,25 274,210 4 31 254 258 8295

32 0 HAVVANUR  MA 23 12 20,00 11 4 10,00 7 3 6,25 4 2 3,50 45 21 39,75 261,784 25 32 287 291 9972

33 0 İKRA TINMAZ  MA 18 16 14,00 11 8 9,00 12 10 9,50 9 9 6,75 50 43 39,25 261,136 26 33 289 294 10059

34 0 SUDE SEVİNÇ  MA 18 14 14,50 9 5 7,75 16 3 15,25 3 4 2,00 46 26 39,50 260,787 27 34 291 296 10122

35 0 FATMANUR AYVA  MB 26 14 22,50 14 6 12,50 3 8 1,00 3 2 2,50 46 30 38,50 257,890 5 35 299 304 10573

36 0 SEVGİ BOZTAŞ  MA 22 16 18,00 10 7 8,25 7 13 3,75 10 9 7,75 49 45 37,75 256,894 28 36 301 306 10722

37 0 ELİF YÜKSEK  MB 27 13 23,75 12 8 10,00 3 4 2,00 3 7 1,25 45 32 37,00 253,174 6 37 308 313 11273

38 0 ÖMER ÜNLÜ  MA 8 3 7,25 11 2 10,50 12 3 11,25 5 3 4,25 36 11 33,25 243,159 29 38 322 327 12945

39 0 FATMA  MA 18 8 16,00 12 6 10,50 0 1 -0,25 8 7 6,25 38 22 32,50 241,261 30 39 327 333 13251

40 0 SUDE UMUTLU  MB 19 15 15,25 10 8 8,00 9 1 8,75 1 1 0,75 39 25 32,75 240,752 7 40 328 334 13326

41 0 SILA SEVİMLİ  MB 20 12 17,00 12 3 11,25 4 5 2,75 2 2 1,50 38 22 32,50 240,194 8 41 331 337 13430

42 0 RÜMEYSA ÇETİN  MB 23 12 20,00 10 5 8,75 3 2 2,50 1 1 0,75 37 20 32,00 238,485 9 42 334 340 13724

43 0 DİLRUBA GÜLSÜN  MA 23 13 19,75 9 6 7,50 6 6 4,50 1 3 0,25 39 28 32,00 238,364 31 43 336 342 13742

44 0 ZEYNEP      İ   21 19 16,25 11 9 8,75 5 6 3,50 5 10 2,50 42 44 31,00 236,013 4 44 337 343 14145

45 0 GAMZE  MB 19 15 15,25 10 7 8,25 4 7 2,25 5 7 3,25 38 36 29,00 230,341 10 45 343 350 15028

46 0 ECENAZ ERÖZ  MB 20 18 15,50 14 5 12,75 3 6 1,50 0 3 -0,75 37 32 29,00 229,497 11 46 344 351 15174

47 0 MÜZEYYEN FİDAN  MA 16 13 12,75 5 0 5,00 2 1 1,75 9 3 8,25 32 17 27,75 227,803 32 47 346 353 15435

48 0 ERKAM KARAGÖZ   11 18 6,50 13 4 12,00 6 4 5,00 4 2 3,50 34 28 27,00 224,737 5 48 351 358 15922
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP TYT  1 66 381 396 24226

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,4 14,7 15,67 10,5 5,3 9,15 8,5 5,2 7,19 5,6 4,8 4,38 43,9 30,1 36,39 245,740

Okul Ortalaması 20,9 13,2 17,55 11,1 5,2 9,77 11,4 4,2 10,35 6,4 4,8 5,16 49,7 27,5 42,83 271,210

KATILIMLAR

49 0 NESLİHAN  MA 16 16 12,00 8 7 6,25 7 8 5,00 6 9 3,75 37 40 27,00 224,634 33 49 352 359 15939

50 0 SUDE K  M 23 15 19,25 9 7 7,25 2 6 0,50 34 28 27,00 223,687 1 50 353 360 16079

51 0 EDA Ö  MB 20 18 15,50 10 6 8,50 4 4 3,00 0 2 -0,50 34 30 26,50 222,191 12 51 355 362 16336

52 0 FATMANUR CYZ  MA 16 24 10,00 10 7 8,25 3 6 1,50 5 11 2,25 34 48 22,00 209,729 34 52 358 368 18061

53 0 FATIMA ORDU  MA 14 15 10,25 7 1 6,75 4 1 3,75 2 3 1,25 27 20 22,00 209,486 35 53 359 369 18082

54 0 ATK  BUSE  MA 15 18 10,50 7 6 5,50 2 5 0,75 6 6 4,50 30 35 21,25 207,997 36 54 360 370 18280

55 0 AZRA GÜLSÜN  MB 14 13 10,75 9 5 7,75 3 2 2,50 26 20 21,00 206,284 13 55 361 371 18550

56 0 HATİCE NUR TAKLAK  MA 15 13 11,75 5 0 5,00 4 2 3,50 1 2 0,50 25 17 20,75 205,616 37 56 362 372 18632

57 0 HATAK  MB 14 21 8,75 8 7 6,25 6 1 5,75 28 29 20,75 205,570 14 57 363 373 18639

58 0 RIFAT DERE  MA 9 4 8,00 9 7 7,25 4 4 3,00 3 9 0,75 25 24 19,00 200,642 38 58 365 376 19189

59 0 BUSE YAŞAR  MB 13 18 8,50 9 4 8,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 24 23 18,25 198,225 15 59 368 379 19454

60 0 SUDE YAMAN  MA 11 9 8,75 7 3 6,25 1 2 0,50 1 3 0,25 20 17 15,75 190,999 39 60 370 382 20185

61 0 REYYAN KAYAR  MA 11 23 5,25 8 7 6,25 7 11 4,25 2 12 -1,00 28 53 14,75 187,854 40 61 372 386 20446

62 0 EMİNE  MA 9 14 5,50 6 4 5,00 2 2 1,50 4 7 2,25 21 27 14,25 187,097 41 62 373 388 20517

63 0 ELİF TEPE  MB 12 21 6,75 7 4 6,00 1 0 1,00 20 25 13,75 185,123 16 63 374 389 20646

64 0 EREN ORAL  MA 5 17 0,75 8 10 5,50 6 11 3,25 6 12 3,00 25 50 12,50 182,231 42 64 375 390 20844

65 0 ZEYNEP UÇKAN  MA 12 21 6,75 4 1 3,75 3 3 2,25 2 8 0,00 21 33 12,75 182,172 43 65 376 391 20846

66 0 DOĞAN ALP TARI  MA 4 8 2,00 5 3 4,25 1 1 0,75 1 6 -0,50 11 18 6,50 163,863 44 66 381 396 21792
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP TYT  1 66 381 396 24226

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,4 14,7 15,67 10,5 5,3 9,15 8,5 5,2 7,19 5,6 4,8 4,38 43,9 30,1 36,39 245,740

Okul Ortalaması 20,9 13,2 17,55 11,1 5,2 9,77 11,4 4,2 10,35 6,4 4,8 5,16 49,7 27,5 42,83 271,210

KATILIMLAR

1 0 SUDE BİRGİN  MA 32 5 30,75 18 2 17,50 29 1 28,75 16 4 15,00 95 12 92,00 417,103 1 1 3 3 131

2 0 DAĞISTANLI  MA 27 13 23,75 14 6 12,50 38 2 37,50 18 2 17,50 97 23 91,25 415,528 2 2 5 5 142

3 0 KEVSER KARTAL  MA 30 10 27,50 15 5 13,75 28 2 27,50 14 6 12,50 87 23 81,25 385,110 3 3 13 13 616

4 10903 ADİL GEZER  MA 37 1 36,75 10 5 8,75 23 2 22,50 13 0 13,00 83 8 81,00 384,276 4 4 14 14 639

5 56789 KEREMCAN CANDAN  MA 27 12 24,00 16 4 15,00 30 7 28,25 14 3 13,25 87 26 80,50 383,157 5 5 16 16 669

6 0 ZEYNEP YILMAZ  MA 26 14 22,50 16 2 15,50 26 6 24,50 15 3 14,25 83 25 76,75 372,440 6 6 24 24 1009

7 1905 RABİA BOZDEMİR  MA 27 11 24,25 17 3 16,25 24 2 23,50 13 6 11,50 81 22 75,50 368,150 7 7 28 28 1174

8 0 BEGÜM GİZİROĞLU  MA 26 11 23,25 13 7 11,25 28 1 27,75 14 4 13,00 81 23 75,25 367,713 8 8 30 30 1189

9 3 REYYAN AKIN  MA 26 14 22,50 14 5 12,75 26 4 25,00 11 7 9,25 77 30 69,50 350,086 9 9 51 51 1992

10 0 HAYRUNNİSA  MA 19 21 13,75 18 2 17,50 23 3 22,25 16 4 15,00 76 30 68,50 348,644 10 10 56 56 2069

11 0 MUSTAFA ÇULLU  MB 32 7 30,25 13 5 11,75 26 1 25,75 1 0 1,00 72 13 68,75 345,911 1 11 62 62 2199

12 0 BERRA  MA 30 8 28,00 15 4 14,00 14 6 12,50 14 4 13,00 73 22 67,50 344,990 11 12 64 64 2248

13 0 ZEYNEP SOLMAZ  MA 26 14 22,50 15 4 14,00 25 1 24,75 7 6 5,50 73 25 66,75 341,220 12 13 70 70 2467

14 0 MAVİ  MA 25 14 21,50 11 6 9,50 30 4 29,00 9 11 6,25 75 35 66,25 339,891 13 14 72 72 2532

15 653 MEHLİKA  MA 32 8 30,00 13 6 11,50 13 5 11,75 14 6 12,50 72 25 65,75 339,697 14 15 73 73 2547

16 0 ENİSE AYVA  MA 25 12 22,00 12 5 10,75 19 4 18,00 11 5 9,75 67 26 60,50 323,854 15 16 102 103 3554

17 0 ALPEREN Ç  MA 27 11 24,25 12 6 10,50 16 1 15,75 10 3 9,25 65 21 59,75 321,507 16 17 108 110 3717

18 0 MÜNTEHA ASA  MA 24 14 20,50 10 5 8,75 20 6 18,50 12 4 11,00 66 29 58,75 319,016 17 18 119 121 3908

19 0 HALİL ŞENGÜL   19 16 15,00 9 8 7,00 23 8 21,00 12 5 10,75 63 37 53,75 304,407 1 19 157 159 5079

20 0 MEMATİ BAŞ   23 17 18,75 13 7 11,25 14 7 12,25 12 8 10,00 62 39 52,25 299,836 2 20 174 176 5484

21 0 ERTUĞRUL UYGUN  MA 28 12 25,00 11 9 8,75 12 5 10,75 9 11 6,25 60 37 50,75 294,478 18 21 191 193 6007

22 0 KÜBRA KAMER  MB 23 13 19,75 15 4 14,00 15 4 14,00 1 2 0,50 54 23 48,25 286,032 2 22 217 220 6901

23 0 BEYZA CENGİZ  MA 21 16 17,00 12 5 10,75 9 7 7,25 13 3 12,25 55 31 47,25 285,733 19 23 218 221 6931

24 0 MÜZEYYEN ÇEVİK  MA 29 8 27,00 10 5 8,75 9 3 8,25 5 7 3,25 53 23 47,25 283,536 20 24 227 230 7185

25 0 SEVGİ SEVİNÇ  MA 19 3 18,25 14 6 12,50 11 5 9,75 8 8 6,00 52 22 46,50 282,146 21 25 229 233 7347

26 0 YUNUS EMRE KUTLU  MA 28 12 25,00 10 8 8,00 10 5 8,75 7 10 4,50 55 35 46,25 280,915 22 26 234 238 7482

27 0 HATİCE ERYILMAZ  MA 23 13 19,75 11 6 9,50 10 5 8,75 9 7 7,25 53 31 45,25 278,708 23 27 239 243 7742

28 0 ŞENNUR  MA 23 11 20,25 14 4 13,00 9 6 7,50 6 9 3,75 52 30 44,50 275,765 24 28 246 250 8121

29 0 S   25 11 22,25 11 7 9,25 11 4 10,00 4 4 3,00 51 26 44,50 275,522 3 29 249 253 8149

30 0 KEVSER DOĞANER  MB 30 8 28,00 15 5 13,75 3 1 2,75 48 14 44,50 274,807 3 30 252 256 8223

31 0 HAYRA ERDAL  MB 23 15 19,25 14 6 12,50 14 6 12,50 51 27 44,25 274,210 4 31 254 258 8295

32 0 HAVVANUR  MA 23 12 20,00 11 4 10,00 7 3 6,25 4 2 3,50 45 21 39,75 261,784 25 32 287 291 9972

33 0 İKRA TINMAZ  MA 18 16 14,00 11 8 9,00 12 10 9,50 9 9 6,75 50 43 39,25 261,136 26 33 289 294 10059

34 0 SUDE SEVİNÇ  MA 18 14 14,50 9 5 7,75 16 3 15,25 3 4 2,00 46 26 39,50 260,787 27 34 291 296 10122

35 0 FATMANUR AYVA  MB 26 14 22,50 14 6 12,50 3 8 1,00 3 2 2,50 46 30 38,50 257,890 5 35 299 304 10573

36 0 SEVGİ BOZTAŞ  MA 22 16 18,00 10 7 8,25 7 13 3,75 10 9 7,75 49 45 37,75 256,894 28 36 301 306 10722

37 0 ELİF YÜKSEK  MB 27 13 23,75 12 8 10,00 3 4 2,00 3 7 1,25 45 32 37,00 253,174 6 37 308 313 11273

38 0 ÖMER ÜNLÜ  MA 8 3 7,25 11 2 10,50 12 3 11,25 5 3 4,25 36 11 33,25 243,159 29 38 322 327 12945

39 0 FATMA  MA 18 8 16,00 12 6 10,50 0 1 -0,25 8 7 6,25 38 22 32,50 241,261 30 39 327 333 13251

40 0 SUDE UMUTLU  MB 19 15 15,25 10 8 8,00 9 1 8,75 1 1 0,75 39 25 32,75 240,752 7 40 328 334 13326

41 0 SILA SEVİMLİ  MB 20 12 17,00 12 3 11,25 4 5 2,75 2 2 1,50 38 22 32,50 240,194 8 41 331 337 13430

42 0 RÜMEYSA ÇETİN  MB 23 12 20,00 10 5 8,75 3 2 2,50 1 1 0,75 37 20 32,00 238,485 9 42 334 340 13724

43 0 DİLRUBA GÜLSÜN  MA 23 13 19,75 9 6 7,50 6 6 4,50 1 3 0,25 39 28 32,00 238,364 31 43 336 342 13742

44 0 ZEYNEP      İ   21 19 16,25 11 9 8,75 5 6 3,50 5 10 2,50 42 44 31,00 236,013 4 44 337 343 14145

45 0 GAMZE  MB 19 15 15,25 10 7 8,25 4 7 2,25 5 7 3,25 38 36 29,00 230,341 10 45 343 350 15028

46 0 ECENAZ ERÖZ  MB 20 18 15,50 14 5 12,75 3 6 1,50 0 3 -0,75 37 32 29,00 229,497 11 46 344 351 15174

47 0 MÜZEYYEN FİDAN  MA 16 13 12,75 5 0 5,00 2 1 1,75 9 3 8,25 32 17 27,75 227,803 32 47 346 353 15435

48 0 ERKAM KARAGÖZ   11 18 6,50 13 4 12,00 6 4 5,00 4 2 3,50 34 28 27,00 224,737 5 48 351 358 15922
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP TYT  1 66 381 396 24226

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,4 14,7 15,67 10,5 5,3 9,15 8,5 5,2 7,19 5,6 4,8 4,38 43,9 30,1 36,39 245,740

Okul Ortalaması 20,9 13,2 17,55 11,1 5,2 9,77 11,4 4,2 10,35 6,4 4,8 5,16 49,7 27,5 42,83 271,210

KATILIMLAR

49 0 NESLİHAN  MA 16 16 12,00 8 7 6,25 7 8 5,00 6 9 3,75 37 40 27,00 224,634 33 49 352 359 15939

50 0 SUDE K  M 23 15 19,25 9 7 7,25 2 6 0,50 34 28 27,00 223,687 1 50 353 360 16079

51 0 EDA Ö  MB 20 18 15,50 10 6 8,50 4 4 3,00 0 2 -0,50 34 30 26,50 222,191 12 51 355 362 16336

52 0 FATMANUR CYZ  MA 16 24 10,00 10 7 8,25 3 6 1,50 5 11 2,25 34 48 22,00 209,729 34 52 358 368 18061

53 0 FATIMA ORDU  MA 14 15 10,25 7 1 6,75 4 1 3,75 2 3 1,25 27 20 22,00 209,486 35 53 359 369 18082

54 0 ATK  BUSE  MA 15 18 10,50 7 6 5,50 2 5 0,75 6 6 4,50 30 35 21,25 207,997 36 54 360 370 18280

55 0 AZRA GÜLSÜN  MB 14 13 10,75 9 5 7,75 3 2 2,50 26 20 21,00 206,284 13 55 361 371 18550

56 0 HATİCE NUR TAKLAK  MA 15 13 11,75 5 0 5,00 4 2 3,50 1 2 0,50 25 17 20,75 205,616 37 56 362 372 18632

57 0 HATAK  MB 14 21 8,75 8 7 6,25 6 1 5,75 28 29 20,75 205,570 14 57 363 373 18639

58 0 RIFAT DERE  MA 9 4 8,00 9 7 7,25 4 4 3,00 3 9 0,75 25 24 19,00 200,642 38 58 365 376 19189

59 0 BUSE YAŞAR  MB 13 18 8,50 9 4 8,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 24 23 18,25 198,225 15 59 368 379 19454

60 0 SUDE YAMAN  MA 11 9 8,75 7 3 6,25 1 2 0,50 1 3 0,25 20 17 15,75 190,999 39 60 370 382 20185

61 0 REYYAN KAYAR  MA 11 23 5,25 8 7 6,25 7 11 4,25 2 12 -1,00 28 53 14,75 187,854 40 61 372 386 20446

62 0 EMİNE  MA 9 14 5,50 6 4 5,00 2 2 1,50 4 7 2,25 21 27 14,25 187,097 41 62 373 388 20517

63 0 ELİF TEPE  MB 12 21 6,75 7 4 6,00 1 0 1,00 20 25 13,75 185,123 16 63 374 389 20646

64 0 EREN ORAL  MA 5 17 0,75 8 10 5,50 6 11 3,25 6 12 3,00 25 50 12,50 182,231 42 64 375 390 20844

65 0 ZEYNEP UÇKAN  MA 12 21 6,75 4 1 3,75 3 3 2,25 2 8 0,00 21 33 12,75 182,172 43 65 376 391 20846

66 0 DOĞAN ALP TARI  MA 4 8 2,00 5 3 4,25 1 1 0,75 1 6 -0,50 11 18 6,50 163,863 44 66 381 396 21792
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP TYT  1 66 381 396 24226

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,4 14,7 15,67 10,5 5,3 9,15 8,5 5,2 7,19 5,6 4,8 4,38 43,9 30,1 36,39 245,740

Okul Ortalaması 20,9 13,2 17,55 11,1 5,2 9,77 11,4 4,2 10,35 6,4 4,8 5,16 49,7 27,5 42,83 271,210

KATILIMLAR

1 0 SUDE BİRGİN  MA 32 5 30,75 18 2 17,50 29 1 28,75 16 4 15,00 95 12 92,00 417,103 1 1 3 3 131

2 0 DAĞISTANLI  MA 27 13 23,75 14 6 12,50 38 2 37,50 18 2 17,50 97 23 91,25 415,528 2 2 5 5 142

3 0 KEVSER KARTAL  MA 30 10 27,50 15 5 13,75 28 2 27,50 14 6 12,50 87 23 81,25 385,110 3 3 13 13 616

4 10903 ADİL GEZER  MA 37 1 36,75 10 5 8,75 23 2 22,50 13 0 13,00 83 8 81,00 384,276 4 4 14 14 639

5 56789 KEREMCAN CANDAN  MA 27 12 24,00 16 4 15,00 30 7 28,25 14 3 13,25 87 26 80,50 383,157 5 5 16 16 669

6 0 ZEYNEP YILMAZ  MA 26 14 22,50 16 2 15,50 26 6 24,50 15 3 14,25 83 25 76,75 372,440 6 6 24 24 1009

7 1905 RABİA BOZDEMİR  MA 27 11 24,25 17 3 16,25 24 2 23,50 13 6 11,50 81 22 75,50 368,150 7 7 28 28 1174

8 0 BEGÜM GİZİROĞLU  MA 26 11 23,25 13 7 11,25 28 1 27,75 14 4 13,00 81 23 75,25 367,713 8 8 30 30 1189

9 3 REYYAN AKIN  MA 26 14 22,50 14 5 12,75 26 4 25,00 11 7 9,25 77 30 69,50 350,086 9 9 51 51 1992

10 0 HAYRUNNİSA  MA 19 21 13,75 18 2 17,50 23 3 22,25 16 4 15,00 76 30 68,50 348,644 10 10 56 56 2069

11 0 MUSTAFA ÇULLU  MB 32 7 30,25 13 5 11,75 26 1 25,75 1 0 1,00 72 13 68,75 345,911 1 11 62 62 2199

12 0 BERRA  MA 30 8 28,00 15 4 14,00 14 6 12,50 14 4 13,00 73 22 67,50 344,990 11 12 64 64 2248

13 0 ZEYNEP SOLMAZ  MA 26 14 22,50 15 4 14,00 25 1 24,75 7 6 5,50 73 25 66,75 341,220 12 13 70 70 2467

14 0 MAVİ  MA 25 14 21,50 11 6 9,50 30 4 29,00 9 11 6,25 75 35 66,25 339,891 13 14 72 72 2532

15 653 MEHLİKA  MA 32 8 30,00 13 6 11,50 13 5 11,75 14 6 12,50 72 25 65,75 339,697 14 15 73 73 2547

16 0 ENİSE AYVA  MA 25 12 22,00 12 5 10,75 19 4 18,00 11 5 9,75 67 26 60,50 323,854 15 16 102 103 3554

17 0 ALPEREN Ç  MA 27 11 24,25 12 6 10,50 16 1 15,75 10 3 9,25 65 21 59,75 321,507 16 17 108 110 3717

18 0 MÜNTEHA ASA  MA 24 14 20,50 10 5 8,75 20 6 18,50 12 4 11,00 66 29 58,75 319,016 17 18 119 121 3908

19 0 HALİL ŞENGÜL   19 16 15,00 9 8 7,00 23 8 21,00 12 5 10,75 63 37 53,75 304,407 1 19 157 159 5079

20 0 MEMATİ BAŞ   23 17 18,75 13 7 11,25 14 7 12,25 12 8 10,00 62 39 52,25 299,836 2 20 174 176 5484

21 0 ERTUĞRUL UYGUN  MA 28 12 25,00 11 9 8,75 12 5 10,75 9 11 6,25 60 37 50,75 294,478 18 21 191 193 6007

22 0 KÜBRA KAMER  MB 23 13 19,75 15 4 14,00 15 4 14,00 1 2 0,50 54 23 48,25 286,032 2 22 217 220 6901

23 0 BEYZA CENGİZ  MA 21 16 17,00 12 5 10,75 9 7 7,25 13 3 12,25 55 31 47,25 285,733 19 23 218 221 6931

24 0 MÜZEYYEN ÇEVİK  MA 29 8 27,00 10 5 8,75 9 3 8,25 5 7 3,25 53 23 47,25 283,536 20 24 227 230 7185

25 0 SEVGİ SEVİNÇ  MA 19 3 18,25 14 6 12,50 11 5 9,75 8 8 6,00 52 22 46,50 282,146 21 25 229 233 7347

26 0 YUNUS EMRE KUTLU  MA 28 12 25,00 10 8 8,00 10 5 8,75 7 10 4,50 55 35 46,25 280,915 22 26 234 238 7482

27 0 HATİCE ERYILMAZ  MA 23 13 19,75 11 6 9,50 10 5 8,75 9 7 7,25 53 31 45,25 278,708 23 27 239 243 7742

28 0 ŞENNUR  MA 23 11 20,25 14 4 13,00 9 6 7,50 6 9 3,75 52 30 44,50 275,765 24 28 246 250 8121

29 0 S   25 11 22,25 11 7 9,25 11 4 10,00 4 4 3,00 51 26 44,50 275,522 3 29 249 253 8149

30 0 KEVSER DOĞANER  MB 30 8 28,00 15 5 13,75 3 1 2,75 48 14 44,50 274,807 3 30 252 256 8223

31 0 HAYRA ERDAL  MB 23 15 19,25 14 6 12,50 14 6 12,50 51 27 44,25 274,210 4 31 254 258 8295

32 0 HAVVANUR  MA 23 12 20,00 11 4 10,00 7 3 6,25 4 2 3,50 45 21 39,75 261,784 25 32 287 291 9972

33 0 İKRA TINMAZ  MA 18 16 14,00 11 8 9,00 12 10 9,50 9 9 6,75 50 43 39,25 261,136 26 33 289 294 10059

34 0 SUDE SEVİNÇ  MA 18 14 14,50 9 5 7,75 16 3 15,25 3 4 2,00 46 26 39,50 260,787 27 34 291 296 10122

35 0 FATMANUR AYVA  MB 26 14 22,50 14 6 12,50 3 8 1,00 3 2 2,50 46 30 38,50 257,890 5 35 299 304 10573

36 0 SEVGİ BOZTAŞ  MA 22 16 18,00 10 7 8,25 7 13 3,75 10 9 7,75 49 45 37,75 256,894 28 36 301 306 10722

37 0 ELİF YÜKSEK  MB 27 13 23,75 12 8 10,00 3 4 2,00 3 7 1,25 45 32 37,00 253,174 6 37 308 313 11273

38 0 ÖMER ÜNLÜ  MA 8 3 7,25 11 2 10,50 12 3 11,25 5 3 4,25 36 11 33,25 243,159 29 38 322 327 12945

39 0 FATMA  MA 18 8 16,00 12 6 10,50 0 1 -0,25 8 7 6,25 38 22 32,50 241,261 30 39 327 333 13251

40 0 SUDE UMUTLU  MB 19 15 15,25 10 8 8,00 9 1 8,75 1 1 0,75 39 25 32,75 240,752 7 40 328 334 13326

41 0 SILA SEVİMLİ  MB 20 12 17,00 12 3 11,25 4 5 2,75 2 2 1,50 38 22 32,50 240,194 8 41 331 337 13430

42 0 RÜMEYSA ÇETİN  MB 23 12 20,00 10 5 8,75 3 2 2,50 1 1 0,75 37 20 32,00 238,485 9 42 334 340 13724

43 0 DİLRUBA GÜLSÜN  MA 23 13 19,75 9 6 7,50 6 6 4,50 1 3 0,25 39 28 32,00 238,364 31 43 336 342 13742

44 0 ZEYNEP      İ   21 19 16,25 11 9 8,75 5 6 3,50 5 10 2,50 42 44 31,00 236,013 4 44 337 343 14145

45 0 GAMZE  MB 19 15 15,25 10 7 8,25 4 7 2,25 5 7 3,25 38 36 29,00 230,341 10 45 343 350 15028

46 0 ECENAZ ERÖZ  MB 20 18 15,50 14 5 12,75 3 6 1,50 0 3 -0,75 37 32 29,00 229,497 11 46 344 351 15174

47 0 MÜZEYYEN FİDAN  MA 16 13 12,75 5 0 5,00 2 1 1,75 9 3 8,25 32 17 27,75 227,803 32 47 346 353 15435

48 0 ERKAM KARAGÖZ   11 18 6,50 13 4 12,00 6 4 5,00 4 2 3,50 34 28 27,00 224,737 5 48 351 358 15922
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP TYT  1 66 381 396 24226

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,4 14,7 15,67 10,5 5,3 9,15 8,5 5,2 7,19 5,6 4,8 4,38 43,9 30,1 36,39 245,740

Okul Ortalaması 20,9 13,2 17,55 11,1 5,2 9,77 11,4 4,2 10,35 6,4 4,8 5,16 49,7 27,5 42,83 271,210

KATILIMLAR

49 0 NESLİHAN  MA 16 16 12,00 8 7 6,25 7 8 5,00 6 9 3,75 37 40 27,00 224,634 33 49 352 359 15939

50 0 SUDE K  M 23 15 19,25 9 7 7,25 2 6 0,50 34 28 27,00 223,687 1 50 353 360 16079

51 0 EDA Ö  MB 20 18 15,50 10 6 8,50 4 4 3,00 0 2 -0,50 34 30 26,50 222,191 12 51 355 362 16336

52 0 FATMANUR CYZ  MA 16 24 10,00 10 7 8,25 3 6 1,50 5 11 2,25 34 48 22,00 209,729 34 52 358 368 18061

53 0 FATIMA ORDU  MA 14 15 10,25 7 1 6,75 4 1 3,75 2 3 1,25 27 20 22,00 209,486 35 53 359 369 18082

54 0 ATK  BUSE  MA 15 18 10,50 7 6 5,50 2 5 0,75 6 6 4,50 30 35 21,25 207,997 36 54 360 370 18280

55 0 AZRA GÜLSÜN  MB 14 13 10,75 9 5 7,75 3 2 2,50 26 20 21,00 206,284 13 55 361 371 18550

56 0 HATİCE NUR TAKLAK  MA 15 13 11,75 5 0 5,00 4 2 3,50 1 2 0,50 25 17 20,75 205,616 37 56 362 372 18632

57 0 HATAK  MB 14 21 8,75 8 7 6,25 6 1 5,75 28 29 20,75 205,570 14 57 363 373 18639

58 0 RIFAT DERE  MA 9 4 8,00 9 7 7,25 4 4 3,00 3 9 0,75 25 24 19,00 200,642 38 58 365 376 19189

59 0 BUSE YAŞAR  MB 13 18 8,50 9 4 8,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 24 23 18,25 198,225 15 59 368 379 19454

60 0 SUDE YAMAN  MA 11 9 8,75 7 3 6,25 1 2 0,50 1 3 0,25 20 17 15,75 190,999 39 60 370 382 20185

61 0 REYYAN KAYAR  MA 11 23 5,25 8 7 6,25 7 11 4,25 2 12 -1,00 28 53 14,75 187,854 40 61 372 386 20446

62 0 EMİNE  MA 9 14 5,50 6 4 5,00 2 2 1,50 4 7 2,25 21 27 14,25 187,097 41 62 373 388 20517

63 0 ELİF TEPE  MB 12 21 6,75 7 4 6,00 1 0 1,00 20 25 13,75 185,123 16 63 374 389 20646

64 0 EREN ORAL  MA 5 17 0,75 8 10 5,50 6 11 3,25 6 12 3,00 25 50 12,50 182,231 42 64 375 390 20844

65 0 ZEYNEP UÇKAN  MA 12 21 6,75 4 1 3,75 3 3 2,25 2 8 0,00 21 33 12,75 182,172 43 65 376 391 20846

66 0 DOĞAN ALP TARI  MA 4 8 2,00 5 3 4,25 1 1 0,75 1 6 -0,50 11 18 6,50 163,863 44 66 381 396 21792

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKAM KARAGÖZ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 18 6,50 16 15,75 17,55 15,67

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,65 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,20 1,73 1,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,30 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,50 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,65 9,77 9,15

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 8,50 8,54 6,20

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,85 1,81 0,99

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 10,35 10,35 7,19

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,50 1,62 1,33

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,00 2,28 1,89

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,45 1,26 1,16

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 5,95 5,16 4,38

Toplam: 120 34 28 27,00 23 41,70 42,83 36,39

TYT Türkçe AEBbbCd   cebcdCbdcceDCCcDEbEeca        

Cevap Anahtarı A AEBAECBCDABCADECDABBADCCDDEDEDECDBCCACCA

TYT Sosyal cCE AaDBb  CAdBBCBAA     

Cevap Anahtarı A BCEBAEDBACECACBBCBAABBCBA

TYT Matematik  b D  b DdB    a CC       B             

Cevap Anahtarı A DCCDBACBDCBCDCCBACCEBDBCCDBEAADCBDEBADCA

TYT Fen De     dAE   B      

Cevap Anahtarı A DCBEDBEEAEACEBBADEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20
PARAGRAF YORUMU 20 6 6 30

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 1 1 20
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 3 1 21
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL ŞENGÜL 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 15,75 17,55 15,67

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,65 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,20 1,73 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,30 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,50 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 9,65 9,77 9,15

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 8,50 8,54 6,20

Geometri 10 7 3 6,25 63 1,85 1,81 0,99

TYT Matematik 40 23 8 21,00 53 10,35 10,35 7,19

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,50 1,62 1,33

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,00 2,28 1,89

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,45 1,26 1,16

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 5,95 5,16 4,38

Toplam: 120 63 37 53,75 45 41,70 42,83 36,39

TYT Türkçe dBcAdCE B   CdDAebDeccCeEDeEDCEDbceaAa A

Cevap Anahtarı B ABEABCECBADCCEDAADDABBCCEDDEDCEDDBCCACCA

TYT Sosyal  bCcbc c eEaBCABCeAA     

Cevap Anahtarı B BECBAEBDCAECBCABCBAABBABC

TYT Matematik abCD CA  cbD  DCCA B BEaDC AE DCeBEbDdCA

Cevap Anahtarı B DCCDBCABCBCDCCDCCABBDBEBDCCAEADCBBEDDACA

TYT Fen EcCDdBDAEA BEaE  aeA

Cevap Anahtarı B EBCDEBDAEAEBECEDABCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20
PARAGRAF YORUMU 20 11 8 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 4 0 80
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 10 1 71
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 4 2 67
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEMATİ BAŞ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 15,75 17,55 15,67

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,65 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,20 1,73 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,30 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,50 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,65 9,77 9,15

Matematik-1 30 12 7 10,25 34 8,50 8,54 6,20

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,85 1,81 0,99

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31 10,35 10,35 7,19

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,50 1,62 1,33

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,00 2,28 1,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,45 1,26 1,16

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 5,95 5,16 4,38

Toplam: 120 62 39 52,25 44 41,70 42,83 36,39

TYT Türkçe AeEAddEaBAcCCEDdADDeecCeaeaEDCEDcBbdAaCA

Cevap Anahtarı B ABEABCECBADCCEDAADDABBCCEDDEDCEDDBCCACCA

TYT Sosyal ccCcAEBbCdECBdcBCBAA     

Cevap Anahtarı B BECBAEBDCAECBCABCBAABBABC

TYT Matematik abCDB Ad ab  a C A B BEBDC b  D   E     

Cevap Anahtarı B DCCDBCABCBCDCCDCCABBDBEBDCCAEADCBBEDDACA

TYT Fen EcCbbdDAEccBECEcABCd

Cevap Anahtarı B EBCDEBDAEAEBECEDABCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 3 1 60
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 2 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
PROBLEMLER 14 8 1 57
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 1 0 17
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
S 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 15,75 17,55 15,67

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,65 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,20 1,73 1,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,30 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,50 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,65 9,77 9,15

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 8,50 8,54 6,20

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,85 1,81 0,99

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 10,35 10,35 7,19

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,50 1,62 1,33

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,00 2,28 1,89

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,45 1,26 1,16

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 5,95 5,16 4,38

Toplam: 120 51 26 44,50 37 41,70 42,83 36,39

TYT Türkçe AEBdECB   ceeDEC AdceDbCeDEDEDECDBbCAaCA

Cevap Anahtarı A AEBAECBCDABCADECDABBADCCDDEDEDECDBCCACCA

TYT Sosyal c EeAED eCECcdeeCBAA     

Cevap Anahtarı A BCEBAEDBACECACBBCBAABBCBA

TYT Matematik D   eAaaDCB     A  E  BC  aE      E     

Cevap Anahtarı A DCCDBACBDCBCDCCBACCEBDBCCDBEAADCBDEBADCA

TYT Fen  C d    AbAd a   E  

Cevap Anahtarı A DCBEDBEEAEACEBBADEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 3 1 60
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 5 1 36
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 1 0 17
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP      İ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 19 16,25 41 15,75 17,55 15,67

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,65 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,20 1,73 1,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,30 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,50 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 9,65 9,77 9,15

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 8,50 8,54 6,20

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,85 1,81 0,99

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 10,35 10,35 7,19

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,50 1,62 1,33

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,00 2,28 1,89

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,45 1,26 1,16

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 5,95 5,16 4,38

Toplam: 120 42 44 31,00 26 41,70 42,83 36,39

TYT Türkçe bBEAeCEdaADeCaeeAbbABcCCEaeEDaEDDdbeAdCb

Cevap Anahtarı B ABEABCECBADCCEDAADDABBCCEDDEDCEDDBCCACCA

TYT Sosyal BECeeEcbbbEbeaABCBAA     

Cevap Anahtarı B BECBAEBDCAECBCABCBAABBABC

TYT Matematik c eD a B aea  D    B   B                

Cevap Anahtarı B DCCDBCABCBCDCCDCCABBDBEBDCCAEADCBBEDDACA

TYT Fen dadDdae   Ee CEDed c

Cevap Anahtarı B EBCDEBDAEAEBECEDABCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 2 2 40
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 2 0 14
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE K 0  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 19,25 17,55 15,67

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,75 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,50 1,73 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,00 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 7,25 9,77 9,15

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 0,75 8,54 6,20

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,25 1,81 0,99

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1 0,50 10,35 7,19

Toplam: 120 34 28 27,00 23 27,00 42,83 36,39

TYT Türkçe AEeAECdC AcCeacC AcBADeCbaEDEDECadbaACeA

Cevap Anahtarı A AEBAECBCDABCADECDABBADCCDDEDEDECDBCCACCA

TYT Sosyal e c dEeBd EbcCB CBAA     

Cevap Anahtarı A BCEBAEDBACECACBBCBAABBCBA

TYT Matematik D  ae e beB                          c  

Cevap Anahtarı A DCCDBACBDCBCDCCBACCEBDBCCDBEAADCBDEBADCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 1 2 20
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADİL GEZER 10903  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 1 36,75 92 17,81 17,55 15,67

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,38 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,49 1,73 1,74

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,73 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,15 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,76 9,77 9,15

Matematik-1 30 15 0 15,00 50 9,92 8,54 6,20

Geometri 10 8 2 7,50 75 2,37 1,81 0,99

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 12,29 10,35 7,19

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,18 1,62 1,33

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,95 2,28 1,89

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,70 1,26 1,16

TYT Fen 20 13 0 13,00 65 6,84 5,16 4,38

Toplam: 120 83 8 81,00 68 46,70 42,83 36,39

TYT Türkçe AEBAECBCDAB ADECDABBADCCDDE EDECDBCdACCA

Cevap Anahtarı A AEBAECBCDABCADECDABBADCCDDEDEDECDBCCACCA

TYT Sosyal cCEeA   eCE  deBCBAA     

Cevap Anahtarı A BCEBAEDBACECACBBCBAABBCBA

TYT Matematik DC  BACB CBCDCC       B   B A DCBDEBAcdA

Cevap Anahtarı A DCCDBACBDCBCDCCBACCEBDBCCDBEAADCBDEBADCA

TYT Fen DCBEDB EAEACEB      

Cevap Anahtarı A DCBEDBEEAEACEBBADEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 4 0 80
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
PROBLEMLER 14 3 0 21
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 4 2 67
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN Ç 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 17,81 17,55 15,67

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,38 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,49 1,73 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,73 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,15 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,76 9,77 9,15

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 9,92 8,54 6,20

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,37 1,81 0,99

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 12,29 10,35 7,19

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,18 1,62 1,33

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,95 2,28 1,89

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,70 1,26 1,16

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 6,84 5,16 4,38

Toplam: 120 65 21 59,75 50 46,70 42,83 36,39

TYT Türkçe ABcABCECBe CCEDAAbDecBCCdDaEDCcDDB adCbA

Cevap Anahtarı B ABEABCECBADCCEDAADDABBCCEDDEDCEDDBCCACCA

TYT Sosyal aE cAEBc eECBCcBCdAA     

Cevap Anahtarı B BECBAEBDCAECBCABCBAABBABC

TYT Matematik DCCDBCAe B D   C              D BBE D C 

Cevap Anahtarı B DCCDBCABCBCDCCDCCABBDBEBDCCAEADCBBEDDACA

TYT Fen  BCD  DAEc BE  ebB A

Cevap Anahtarı B EBCDEBDAEAEBECEDABCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 12 7 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 4 1 80
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 1 0 7
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 5 0 83
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATK  BUSE 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 18 10,50 26 17,81 17,55 15,67

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,38 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,49 1,73 1,74

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,73 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,15 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 9,76 9,77 9,15

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 9,92 8,54 6,20

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,37 1,81 0,99

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 12,29 10,35 7,19

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,18 1,62 1,33

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,95 2,28 1,89

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,70 1,26 1,16

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 6,84 5,16 4,38

Toplam: 120 30 35 21,25 18 46,70 42,83 36,39

TYT Türkçe AEB EbBdDAcCdeEC Aa ebC eD e  EaDcbaebec

Cevap Anahtarı A AEBAECBCDABCADECDABBADCCDDEDEDECDBCCACCA

TYT Sosyal e d AE  A bb dB CBAd     

Cevap Anahtarı A BCEBAEDBACECACBBCBAABBCBA

TYT Matematik DC ce     a        c     b              

Cevap Anahtarı A DCCDBACBDCBCDCCBACCEBDBCCDBEAADCBDEBADCA

TYT Fen Dea  c cdEAa B AD   

Cevap Anahtarı A DCBEDBEEAEACEBBADEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 1 40
PARAGRAF YORUMU 20 4 12 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 2 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 2 1 40
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 0 2 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM GİZİROĞLU 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 17,81 17,55 15,67

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,38 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,49 1,73 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,73 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,15 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,76 9,77 9,15

Matematik-1 30 22 0 22,00 73 9,92 8,54 6,20

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,37 1,81 0,99

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69 12,29 10,35 7,19

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,18 1,62 1,33

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,95 2,28 1,89

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,70 1,26 1,16

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 6,84 5,16 4,38

Toplam: 120 81 23 75,25 63 46,70 42,83 36,39

TYT Türkçe AEeAECaCDcc ADECbecacDCCDDE EDEC cdCACCA

Cevap Anahtarı A AEBAECBCDABCADECDABBADCCDDEDEDECDBCCACCA

TYT Sosyal cCEBcccBeCECceBBCBAA     

Cevap Anahtarı A BCEBAEDBACECACBBCBAABBCBA

TYT Matematik DCCDBACBDCBC C B  CE DB  DBEA cC  EBADC 

Cevap Anahtarı A DCCDBACBDCBCDCCBACCEBDBCCDBEAADCBDEBADCA

TYT Fen DCBdDBEaAEAaEB AeEA 

Cevap Anahtarı A DCBEDBEEAEACEBBADEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20
PARAGRAF YORUMU 20 15 3 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 5 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PROBLEMLER 14 9 0 64
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 5 0 83
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 17,81 17,55 15,67

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,38 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,49 1,73 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,73 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,15 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,76 9,77 9,15

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 9,92 8,54 6,20

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,37 1,81 0,99

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31 12,29 10,35 7,19

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,18 1,62 1,33

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,95 2,28 1,89

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,70 1,26 1,16

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 6,84 5,16 4,38

Toplam: 120 73 22 67,50 56 46,70 42,83 36,39

TYT Türkçe ABEABdEea DCCEDAADDAcBCbEDDE CEDadCaACCA

Cevap Anahtarı B ABEABCECBADCCEDAADDABBCCEDDEDCEDDBCCACCA

TYT Sosyal BE cAEBbCeECBdABCBAA     

Cevap Anahtarı B BECBAEBDCAECBCABCBAABBABC

TYT Matematik DCCe aAB BCDe bCC BB  dB        c   D   

Cevap Anahtarı B DCCDBCABCBCDCCDCCABBDBEBDCCAEADCBBEDDACA

TYT Fen EcCDcdDAEA BECEeAB A

Cevap Anahtarı B EBCDEBDAEAEBECEDABCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 4 1 80
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
PROBLEMLER 14 5 1 36
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 1 1 17
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA CENGİZ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 17,81 17,55 15,67

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,38 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,49 1,73 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,73 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,15 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,76 9,77 9,15

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 9,92 8,54 6,20

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,37 1,81 0,99

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18 12,29 10,35 7,19

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,18 1,62 1,33

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,95 2,28 1,89

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,70 1,26 1,16

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 6,84 5,16 4,38

Toplam: 120 55 31 47,25 39 46,70 42,83 36,39

TYT Türkçe ABEAeCE aA aCd AecDeBcCCEDaEbCcaDcaaACeA

Cevap Anahtarı B ABEABCECBADCCEDAADDABBCCEDDEDCEDDBCCACCA

TYT Sosyal  ECc EB CdEbeCABCcAA     

Cevap Anahtarı B BECBAEBDCAECBCABCBAABBABC

TYT Matematik aeCD CAe   D  D a  B   B  a   c d      A

Cevap Anahtarı B DCCDBCABCBCDCCDCCABBDBEBDCCAEADCBBEDDACA

TYT Fen E CcEeDAEA B CEDeB A

Cevap Anahtarı B EBCDEBDAEAEBECEDABCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 4 1 80
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 2 2 14
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAĞISTANLI 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 17,81 17,55 15,67

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,38 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,49 1,73 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,73 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,15 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,76 9,77 9,15

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 9,92 8,54 6,20

Geometri 10 8 2 7,50 75 2,37 1,81 0,99

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 12,29 10,35 7,19

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,18 1,62 1,33

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,95 2,28 1,89

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,70 1,26 1,16

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 6,84 5,16 4,38

Toplam: 120 97 23 91,25 76 46,70 42,83 36,39

TYT Türkçe AEBAEbdCDAcCADcCDAcceDeCDDaDEDEaDcbaACCA

Cevap Anahtarı A AEBAECBCDABCADECDABBADCCDDEDEDECDBCCACCA

TYT Sosyal cCEBAEcBeCECcCBcCBAd     

Cevap Anahtarı A BCEBAEDBACECACBBCBAABBCBA

TYT Matematik DCCDBACBDCBCDCCBACCEBDBCCDBEAADbBDEBADdA

Cevap Anahtarı A DCCDBACBDCBCDCCBACCEBDBCCDBEAADCBDEBADCA

TYT Fen DCBEDBEEAbACEBBeDEAC

Cevap Anahtarı A DCBEDBEEAEACEBBADEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 5 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
PROBLEMLER 14 14 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 5 1 83
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLRUBA GÜLSÜN 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 17,81 17,55 15,67

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,38 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,49 1,73 1,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,73 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,15 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 9,76 9,77 9,15

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 9,92 8,54 6,20

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,37 1,81 0,99

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 12,29 10,35 7,19

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,18 1,62 1,33

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,95 2,28 1,89

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,70 1,26 1,16

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 6,84 5,16 4,38

Toplam: 120 39 28 32,00 27 46,70 42,83 36,39

TYT Türkçe cEBAEddCDA   bdCbbc eDCCDDEDEDECDBbdAbeA

Cevap Anahtarı A AEBAECBCDABCADECDABBADCCDDEDEDECDBCCACCA

TYT Sosyal cC abE  b Eb CBdCBAA     

Cevap Anahtarı A BCEBAEDBACECACBBCBAABBCBA

TYT Matematik DCCce d  bB   a          DB     c       

Cevap Anahtarı A DCCDBACBDCBCDCCBACCEBDBCCDBEAADCBDEBADCA

TYT Fen       b c A  e      

Cevap Anahtarı A DCBEDBEEAEACEBBADEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 3 20
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 2 1 40
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
PROBLEMLER 14 2 0 14
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞAN ALP TARI 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 8 2,00 5 17,81 17,55 15,67

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,38 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,49 1,73 1,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,73 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,15 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 9,76 9,77 9,15

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 9,92 8,54 6,20

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,37 1,81 0,99

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 12,29 10,35 7,19

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 2,18 1,62 1,33

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,95 2,28 1,89

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,70 1,26 1,16

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 6,84 5,16 4,38

Toplam: 120 11 18 6,50 5 46,70 42,83 36,39

TYT Türkçe d cA C         d D        e   E ccba    

Cevap Anahtarı B ABEABCECBADCCEDAADDABBCCEDDEDCEDDBCCACCA

TYT Sosyal  b e    C      BCcAA     

Cevap Anahtarı B BECBAEBDCAECBCABCBAABBABC

TYT Matematik a  D                                    

Cevap Anahtarı B DCCDBCABCBCDCCDCCABBDBEBDCCAEADCBBEDDACA

TYT Fen ded bda    B        

Cevap Anahtarı B EBCDEBDAEAEBECEDABCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 1 25
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 0 20
PARAGRAF YORUMU 20 1 5 5

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 1 0 20
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 14 5,50 14 17,81 17,55 15,67

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,38 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,49 1,73 1,74

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,73 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,15 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 9,76 9,77 9,15

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 9,92 8,54 6,20

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,37 1,81 0,99

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 12,29 10,35 7,19

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,18 1,62 1,33

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 2,95 2,28 1,89

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,70 1,26 1,16

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 6,84 5,16 4,38

Toplam: 120 21 27 14,25 12 46,70 42,83 36,39

TYT Türkçe AEBAEdB  AaeeadC  ec ce         acb d  A

Cevap Anahtarı A AEBAECBCDABCADECDABBADCCDDEDEDECDBCCACCA

TYT Sosyal      ba b Eb   BCBAA     

Cevap Anahtarı A BCEBAEDBACECACBBCBAABBCBA

TYT Matematik De   d                B                 

Cevap Anahtarı A DCCDBACBDCBCDCCBACCEBDBCCDBEAADCBDEBADCA

TYT Fen DCe D bcddb  eB     

Cevap Anahtarı A DCBEDBEEAEACEBBADEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 2 20
PARAGRAF YORUMU 20 1 6 5

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 1 2 20
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 1 0 7
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENİSE AYVA 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 17,81 17,55 15,67

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,38 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,49 1,73 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,73 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,15 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,76 9,77 9,15

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 9,92 8,54 6,20

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,37 1,81 0,99

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 12,29 10,35 7,19

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,18 1,62 1,33

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,95 2,28 1,89

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,70 1,26 1,16

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 6,84 5,16 4,38

Toplam: 120 67 26 60,50 50 46,70 42,83 36,39

TYT Türkçe AEBAECdCbA  ADEC ABaeDCaeDEDEDEaacbaAbCA

Cevap Anahtarı A AEBAECBCDABCADECDABBADCCDDEDEDECDBCCACCA

TYT Sosyal cCc  Eb bCECAdBBCBAA     

Cevap Anahtarı A BCEBAEDBACECACBBCBAABBCBA

TYT Matematik Da bBAC DCBCb C        CC  bA D   EBADCA

Cevap Anahtarı A DCCDBACBDCBCDCCBACCEBDBCCDBEAADCBDEBADCA

TYT Fen DeaEDd EAEACEBab E  

Cevap Anahtarı A DCBEDBEEAEACEBBADEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 4 1 80
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PROBLEMLER 14 3 1 21
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 5 0 83
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ORAL 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 17 0,75 2 17,81 17,55 15,67

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,38 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,49 1,73 1,74

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 2,73 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 4,15 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 9,76 9,77 9,15

Matematik-1 30 6 11 3,25 11 9,92 8,54 6,20

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,37 1,81 0,99

TYT Matematik 40 6 11 3,25 8 12,29 10,35 7,19

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,18 1,62 1,33

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,95 2,28 1,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,70 1,26 1,16

TYT Fen 20 6 12 3,00 15 6,84 5,16 4,38

Toplam: 120 25 50 12,50 10 46,70 42,83 36,39

TYT Türkçe ABcedbae   dCdceea  acabaD             A

Cevap Anahtarı B ABEABCECBADCCEDAADDABBCCEDDEDCEDDBCCACCA

TYT Sosyal BECcAEdaCbaaedcBCc       

Cevap Anahtarı B BECBAEBDCAECBCABCBAABBABC

TYT Matematik abaDdaAebaCeaC         Be  A            

Cevap Anahtarı B DCCDBCABCBCDCCDCCABBDBEBDCCAEADCBBEDDACA

TYT Fen dabadBab d BbaEDAdaA

Cevap Anahtarı B EBCDEBDAEAEBECEDABCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20
PARAGRAF YORUMU 20 2 3 10

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 2 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 2 3 40
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 2 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
PROBLEMLER 14 2 1 14
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERTUĞRUL UYGUN 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 17,81 17,55 15,67

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,38 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,49 1,73 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,73 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,15 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 9,76 9,77 9,15

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 9,92 8,54 6,20

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,37 1,81 0,99

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 12,29 10,35 7,19

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,18 1,62 1,33

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,95 2,28 1,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,70 1,26 1,16

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 6,84 5,16 4,38

Toplam: 120 60 37 50,75 42 46,70 42,83 36,39

TYT Türkçe AEBbECdaDcBdADECbABcADCbDDEDEDECDebaAaCA

Cevap Anahtarı A AEBAECBCDABCADECDABBADCCDDEDEDECDBCCACCA

TYT Sosyal cCbeAccBeCEaAaBdCBAA     

Cevap Anahtarı A BCEBAEDBACECACBBCBAABBCBA

TYT Matematik DCbedACaDCa D   ACCE  B                 

Cevap Anahtarı A DCCDBACBDCBCDCCBACCEBDBCCDBEAADCBDEBADCA

TYT Fen DCaEacdacEbbcBBdeEAC

Cevap Anahtarı A DCBEDBEEAEACEBBADEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 4 1 80
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 2 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 5 0 36
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATIMA ORDU 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 15 10,25 26 17,81 17,55 15,67

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,38 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,49 1,73 1,74

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,73 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,15 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 9,76 9,77 9,15

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 9,92 8,54 6,20

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,37 1,81 0,99

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 12,29 10,35 7,19

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,18 1,62 1,33

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,95 2,28 1,89

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,70 1,26 1,16

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 6,84 5,16 4,38

Toplam: 120 27 20 22,00 18 46,70 42,83 36,39

TYT Türkçe  BEAd Ea    CdDe bDccc bEcD  CbDace bCCA

Cevap Anahtarı B ABEABCECBADCCEDAADDABBCCEDDEDCEDDBCCACCA

TYT Sosyal       B   ECe  BC AA     

Cevap Anahtarı B BECBAEBDCAECBCABCBAABBABC

TYT Matematik    D   B a D           B                

Cevap Anahtarı B DCCDBCABCBCDCCDCCABBDBEBDCCAEADCBBEDDACA

TYT Fen EcbD d              

Cevap Anahtarı B EBCDEBDAEAEBECEDABCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 1 25
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 3 20
PARAGRAF YORUMU 20 8 8 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 3 0 60
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 1 0 7
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 8 16,00 40 17,81 17,55 15,67

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,38 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,49 1,73 1,74

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,73 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,15 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,76 9,77 9,15

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 9,92 8,54 6,20

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,37 1,81 0,99

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 12,29 10,35 7,19

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,18 1,62 1,33

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,95 2,28 1,89

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,70 1,26 1,16

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 6,84 5,16 4,38

Toplam: 120 38 22 32,50 27 46,70 42,83 36,39

TYT Türkçe ABEAdCEda DCCEaeeDD BB CEeeED           

Cevap Anahtarı B ABEABCECBADCCEDAADDABBCCEDDEDCEDDBCCACCA

TYT Sosyal  ECcAEBbCAEbcd BCdAA     

Cevap Anahtarı B BECBAEBDCAECBCABCBAABBABC

TYT Matematik      a                                  

Cevap Anahtarı B DCCDBCABCBCDCCDCCABBDBEBDCCAEADCBBEDDACA

TYT Fen Ea Db cAEAaB  EDde d

Cevap Anahtarı B EBCDEBDAEAEBECEDABCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 5 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR CYZ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 24 10,00 25 17,81 17,55 15,67

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,38 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,49 1,73 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,73 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,15 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,76 9,77 9,15

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 9,92 8,54 6,20

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,37 1,81 0,99

TYT Matematik 40 3 6 1,50 4 12,29 10,35 7,19

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,18 1,62 1,33

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,95 2,28 1,89

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,70 1,26 1,16

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 6,84 5,16 4,38

Toplam: 120 34 48 22,00 18 46,70 42,83 36,39

TYT Türkçe bEaAECeCDeaedDddbdcceDCCeDaaEaECadbdACeb

Cevap Anahtarı A AEBAECBCDABCADECDABBADCCDDEDEDECDBCCACCA

TYT Sosyal cCEee   eCEbcCBBCdAA     

Cevap Anahtarı A BCEBAEDBACECACBBCBAABBCBA

TYT Matematik Da ceAe  a  D  e                        

Cevap Anahtarı A DCCDBACBDCBCDCCBACCEBDBCCDBEAADCBDEBADCA

TYT Fen bbaED dccEb  aadeEA 

Cevap Anahtarı A DCBEDBEEAEACEBBADEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 5 0
PARAGRAF YORUMU 20 9 11 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 2 2 40
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ERYILMAZ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 17,81 17,55 15,67

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,38 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,49 1,73 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,73 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,15 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,76 9,77 9,15

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 9,92 8,54 6,20

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,37 1,81 0,99

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 12,29 10,35 7,19

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,18 1,62 1,33

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,95 2,28 1,89

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,70 1,26 1,16

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 6,84 5,16 4,38

Toplam: 120 53 31 45,25 38 46,70 42,83 36,39

TYT Türkçe A EABCEbad CCcDdA DecBCbdeaEDCEeDBCCd CA

Cevap Anahtarı B ABEABCECBADCCEDAADDABBCCEDDEDCEDDBCCACCA

TYT Sosyal  Eac bBD bEbBCABCcAA     

Cevap Anahtarı B BECBAEBDCAECBCABCBAABBABC

TYT Matematik ceCecC   BCD  D C  c  EB   A            

Cevap Anahtarı B DCCDBCABCBCDCCDCCABBDBEBDCCAEADCBBEDDACA

TYT Fen caCD d AbAcBECEebB  

Cevap Anahtarı B EBCDEBDAEAEBECEDABCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 20 12 7 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 2 1 40
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 2 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 4 1 29
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE NUR TAKLAK 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 13 11,75 29 17,81 17,55 15,67

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,38 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,49 1,73 1,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,73 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,15 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 0 5,00 25 9,76 9,77 9,15

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 9,92 8,54 6,20

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,37 1,81 0,99

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 12,29 10,35 7,19

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,18 1,62 1,33

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,95 2,28 1,89

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,70 1,26 1,16

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 6,84 5,16 4,38

Toplam: 120 25 17 20,75 17 46,70 42,83 36,39

TYT Türkçe AEd EbB DA  eadCbecBeDCC eE EDE  cba    

Cevap Anahtarı A AEBAECBCDABCADECDABBADCCDDEDEDECDBCCACCA

TYT Sosyal                BCBAA     

Cevap Anahtarı A BCEBAEDBACECACBBCBAABBCBA

TYT Matematik DCa  Ae D                               

Cevap Anahtarı A DCCDBACBDCBCDCCBACCEBDBCCDBEAADCBDEBADCA

TYT Fen  b dD               

Cevap Anahtarı A DCBEDBEEAEACEBBADEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 20 7 5 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 4 0 80
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVANUR 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 17,81 17,55 15,67

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,38 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,49 1,73 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,73 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,15 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 9,76 9,77 9,15

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 9,92 8,54 6,20

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,37 1,81 0,99

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 12,29 10,35 7,19

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,18 1,62 1,33

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,95 2,28 1,89

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,70 1,26 1,16

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 6,84 5,16 4,38

Toplam: 120 45 21 39,75 33 46,70 42,83 36,39

TYT Türkçe dBEAd ECB D Cde AbDeccCCEDeE CEcDBbCACeA

Cevap Anahtarı B ABEABCECBADCCEDAADDABBCCEDDEDCEDDBCCACCA

TYT Sosyal eE c E   eECBdABCBAA     

Cevap Anahtarı B BECBAEBDCAECBCABCBAABBABC

TYT Matematik a CD  Ae Ba   D    B   B                

Cevap Anahtarı B DCCDBCABCBCDCCDCCABBDBEBDCCAEADCBBEDDACA

TYT Fen    D    EAb  aE     

Cevap Anahtarı B EBCDEBDAEAEBECEDABCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 3 1 60
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 2 0 14
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNNİSA 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 21 13,75 34 17,81 17,55 15,67

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,38 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,49 1,73 1,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,73 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,15 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 9,76 9,77 9,15

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 9,92 8,54 6,20

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,37 1,81 0,99

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 12,29 10,35 7,19

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,18 1,62 1,33

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,95 2,28 1,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,70 1,26 1,16

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 6,84 5,16 4,38

Toplam: 120 76 30 68,50 57 46,70 42,83 36,39

TYT Türkçe AEBdEdBaDdBedDdCadcBeDeCeDdDEDECacadcbeA

Cevap Anahtarı A AEBAECBCDABCADECDABBADCCDDEDEDECDBCCACCA

TYT Sosyal cCEBAEDBeCECACBBCBAA     

Cevap Anahtarı A BCEBAEDBACECACBBCBAABBCBA

TYT Matematik DCCDeACBDCB DCC          DB  bDCB aBADCA

Cevap Anahtarı A DCCDBACBDCBCDCCBACCEBDBCCDBEAADCBDEBADCA

TYT Fen DCBEcBEEAEAaEBBceEAC

Cevap Anahtarı A DCBEDBEEAEACEBBADEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 20 9 11 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 4 1 80
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
PROBLEMLER 14 2 0 14
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 5 1 83
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA TINMAZ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 16 14,00 35 17,81 17,55 15,67

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,38 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,49 1,73 1,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,73 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,15 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 9,76 9,77 9,15

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 9,92 8,54 6,20

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,37 1,81 0,99

TYT Matematik 40 12 10 9,50 24 12,29 10,35 7,19

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,18 1,62 1,33

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,95 2,28 1,89

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,70 1,26 1,16

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 6,84 5,16 4,38

Toplam: 120 50 43 39,25 33 46,70 42,83 36,39

TYT Türkçe AEBAECeCbee daECD ceeDb DDE E cdDcddA eA

Cevap Anahtarı A AEBAECBCDABCADECDABBADCCDDEDEDECDBCCACCA

TYT Sosyal cCcaAEb bCECcaeBCBAA     

Cevap Anahtarı A BCEBAEDBACECACBBCBAABBCBA

TYT Matematik DCecdACe bBd          B C Bb ea  cEB  CA

Cevap Anahtarı A DCCDBACBDCBCDCCBACCEBDBCCDBEAADCBDEBADCA

TYT Fen DeaEadaEdEAC BaeeEA 

Cevap Anahtarı A DCBEDBEEAEACEBBADEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
PARAGRAF YORUMU 20 8 8 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 3 1 60
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 3 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 3 1 21
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 3 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREMCAN CANDAN 56789  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 17,81 17,55 15,67

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,38 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,49 1,73 1,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,73 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,15 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 9,76 9,77 9,15

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 9,92 8,54 6,20

Geometri 10 3 4 2,00 20 2,37 1,81 0,99

TYT Matematik 40 30 7 28,25 71 12,29 10,35 7,19

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,18 1,62 1,33

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,95 2,28 1,89

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 1,70 1,26 1,16

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 6,84 5,16 4,38

Toplam: 120 87 26 80,50 67 46,70 42,83 36,39

TYT Türkçe AecAdCE cADCCEDAAbDeccCCEDDEDaEDaBCdAbCA

Cevap Anahtarı B ABEABCECBADCCEDAADDABBCCEDDEDCEDDBCCACCA

TYT Sosyal eECcAEBDCeECBCABCdAA     

Cevap Anahtarı B BECBAEBDCAECBCABCBAABBABC

TYT Matematik cCCDBCABCBCDCCDCCABBaBEBDCCAEbD  BccDe c

Cevap Anahtarı B DCCDBCABCBCDCCDCCABBDBEBDCCAEADCBBEDDACA

TYT Fen EcCDb DAEAaBECE  BCA

Cevap Anahtarı B EBCDEBDAEAEBECEDABCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 5 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
PROBLEMLER 14 13 1 93
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 2 2 33
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER KARTAL 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 17,81 17,55 15,67

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,38 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,49 1,73 1,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,73 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,15 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,76 9,77 9,15

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 9,92 8,54 6,20

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,37 1,81 0,99

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 12,29 10,35 7,19

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,18 1,62 1,33

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,95 2,28 1,89

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,70 1,26 1,16

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 6,84 5,16 4,38

Toplam: 120 87 23 81,25 68 46,70 42,83 36,39

TYT Türkçe ABEAdCEdaAbCCEDAAbDeBcCCEDDEDCEDaBaaACCA

Cevap Anahtarı B ABEABCECBADCCEDAADDABBCCEDDEDCEDDBCCACCA

TYT Sosyal BEdcAEBbCeECBCABCdAA     

Cevap Anahtarı B BECBAEBDCAECBCABCBAABBABC

TYT Matematik D CDBeAeCBCD C CCA B BEBDCCAE DC BE D  A

Cevap Anahtarı B DCCDBCABCBCDCCDCCABBDBEBDCCAEADCBBEDDACA

TYT Fen EaCDEdaAEAaBEaEDbBCA

Cevap Anahtarı B EBCDEBDAEAEBECEDABCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 4 1 80
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PROBLEMLER 14 12 0 86
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 3 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAVİ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 17,81 17,55 15,67

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,38 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,49 1,73 1,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,73 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,15 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,76 9,77 9,15

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 9,92 8,54 6,20

Geometri 10 6 2 5,50 55 2,37 1,81 0,99

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 12,29 10,35 7,19

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,18 1,62 1,33

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,95 2,28 1,89

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,70 1,26 1,16

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 6,84 5,16 4,38

Toplam: 120 75 35 66,25 55 46,70 42,83 36,39

TYT Türkçe AEBAEbdCDABCADECb cceDCbDeEDEeECDcbaAeeA

Cevap Anahtarı A AEBAECBCDABCADECDABBADCCDDEDEDECDBCCACCA

TYT Sosyal c EaAEb eCEaAC cCBAA     

Cevap Anahtarı A BCEBAEDBACECACBBCBAABBCBA

TYT Matematik DC DBAaBDCBaD CBACCE DBCCDBEA D B dBADCc

Cevap Anahtarı A DCCDBACBDCBCDCCBACCEBDBCCDBEAADCBDEBADCA

TYT Fen cbcEDaEacEAbEBBdedAa

Cevap Anahtarı A DCBEDBEEAEACEBBADEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 3 20
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 5 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PROBLEMLER 14 13 0 93
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 5 1 83
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHLİKA 653  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 17,81 17,55 15,67

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,38 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,49 1,73 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,73 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,15 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,76 9,77 9,15

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 9,92 8,54 6,20

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,37 1,81 0,99

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 12,29 10,35 7,19

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,18 1,62 1,33

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,95 2,28 1,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,70 1,26 1,16

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 6,84 5,16 4,38

Toplam: 120 72 25 65,75 55 46,70 42,83 36,39

TYT Türkçe ABEAdCECcADCCEDAAbDAcBCCEDeEDCEDDcbaACCA

Cevap Anahtarı B ABEABCECBADCCEDAADDABBCCEDDEDCEDDBCCACCA

TYT Sosyal eE ceEBbCeECBdABCBAA     

Cevap Anahtarı B BECBAEBDCAECBCABCBAABBABC

TYT Matematik c dDBa BaBCDeC C  B   E       D       CA

Cevap Anahtarı B DCCDBCABCBCDCCDCCABBDBEBDCCAEADCBBEDDACA

TYT Fen dBCDEacAEAdBECEDcBeA

Cevap Anahtarı B EBCDEBDAEAEBECEDABCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 3 1 60
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
PROBLEMLER 14 3 0 21
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 1 0 17
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜNTEHA ASA 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 17,81 17,55 15,67

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,38 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,49 1,73 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,73 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,15 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,76 9,77 9,15

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 9,92 8,54 6,20

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,37 1,81 0,99

TYT Matematik 40 20 6 18,50 46 12,29 10,35 7,19

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,18 1,62 1,33

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,95 2,28 1,89

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,70 1,26 1,16

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 6,84 5,16 4,38

Toplam: 120 66 29 58,75 49 46,70 42,83 36,39

TYT Türkçe bBEAeCE  ADCCEcddDDedcCeEDaEDCEeDBbbcCCA

Cevap Anahtarı B ABEABCECBADCCEDAADDABBCCEDDEDCEDDBCCACCA

TYT Sosyal BcCc a   AEbBdABC AA     

Cevap Anahtarı B BECBAEBDCAECBCABCBAABBABC

TYT Matematik DCCc aAeCBeDe bCC BBD EBDCCAE D         

Cevap Anahtarı B DCCDBCABCBCDCCDCCABBDBEBDCCAEADCBBEDDACA

TYT Fen dadD  DAEAbBE EDAB A

Cevap Anahtarı B EBCDEBDAEAEBECEDABCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 3 2 60
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
PROBLEMLER 14 12 0 86
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜZEYYEN ÇEVİK 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 17,81 17,55 15,67

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,38 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,49 1,73 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,73 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,15 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,76 9,77 9,15

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 9,92 8,54 6,20

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,37 1,81 0,99

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 12,29 10,35 7,19

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,18 1,62 1,33

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,95 2,28 1,89

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,70 1,26 1,16

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 6,84 5,16 4,38

Toplam: 120 53 23 47,25 39 46,70 42,83 36,39

TYT Türkçe dBEA CEbacD CEDeAbDeBBCCEDDEDCEDaB CACCA

Cevap Anahtarı B ABEABCECBADCCEDAADDABBCCEDDEDCEDDBCCACCA

TYT Sosyal eEbc     eECBdABCBAA     

Cevap Anahtarı B BECBAEBDCAECBCABCBAABBABC

TYT Matematik D dDBaAeCB D  D   B                     

Cevap Anahtarı B DCCDBCABCBCDCCDCCABBDBEBDCCAEADCBBEDDACA

TYT Fen d CD   AbAaBce ee   

Cevap Anahtarı B EBCDEBDAEAEBECEDABCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 17 2 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 3 2 60
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 1 0 7
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜZEYYEN FİDAN 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 13 12,75 32 17,81 17,55 15,67

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,38 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,49 1,73 1,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,73 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,15 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 0 5,00 25 9,76 9,77 9,15

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 9,92 8,54 6,20

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,37 1,81 0,99

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 12,29 10,35 7,19

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,18 1,62 1,33

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,95 2,28 1,89

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,70 1,26 1,16

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 6,84 5,16 4,38

Toplam: 120 32 17 27,75 23 46,70 42,83 36,39

TYT Türkçe bBEAdC CB   CdDAA De caeED ED cea bbe  A

Cevap Anahtarı B ABEABCECBADCCEDAADDABBCCEDDEDCEDDBCCACCA

TYT Sosyal                BCBAA     

Cevap Anahtarı B BECBAEBDCAECBCABCBAABBABC

TYT Matematik    D a                 B                

Cevap Anahtarı B DCCDBCABCBCDCCDCCABBDBEBDCCAEADCBBEDDACA

TYT Fen EabDEB AEAbB     B  

Cevap Anahtarı B EBCDEBDAEAEBECEDABCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 1 40
PARAGRAF YORUMU 20 6 9 30

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 1 0 20
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 1 0 7
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİHAN 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 16 12,00 30 17,81 17,55 15,67

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,38 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,49 1,73 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,73 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,15 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 9,76 9,77 9,15

Matematik-1 30 7 8 5,00 17 9,92 8,54 6,20

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,37 1,81 0,99

TYT Matematik 40 7 8 5,00 13 12,29 10,35 7,19

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,18 1,62 1,33

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,95 2,28 1,89

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,70 1,26 1,16

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 6,84 5,16 4,38

Toplam: 120 37 40 27,00 23 46,70 42,83 36,39

TYT Türkçe bBEcdCE c  bddDdAbDedcCCED Ee EaDBbb  C 

Cevap Anahtarı B ABEABCECBADCCEDAADDABBCCEDDEDCEDDBCCACCA

TYT Sosyal ed eAb    EbcCABCeAA     

Cevap Anahtarı B BECBAEBDCAECBCABCBAABBABC

TYT Matematik b dD CAe BCba b  c     BD  d            

Cevap Anahtarı B DCCDBCABCBCDCCDCCABBDBEBDCCAEADCBBEDDACA

TYT Fen EabDde AEdae C  ceC 

Cevap Anahtarı B EBCDEBDAEAEBECEDABCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20
PARAGRAF YORUMU 20 10 5 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 2 3 40
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
PROBLEMLER 14 2 2 14
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÜNLÜ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 3 7,25 18 17,81 17,55 15,67

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,38 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,49 1,73 1,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,73 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,15 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 9,76 9,77 9,15

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 9,92 8,54 6,20

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,37 1,81 0,99

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 12,29 10,35 7,19

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,18 1,62 1,33

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,95 2,28 1,89

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,70 1,26 1,16

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 6,84 5,16 4,38

Toplam: 120 36 11 33,25 28 46,70 42,83 36,39

TYT Türkçe ddEABdE  A  CED                         

Cevap Anahtarı B ABEABCECBADCCEDAADDABBCCEDDEDCEDDBCCACCA

TYT Sosyal  ECe      ECBCABCdAA     

Cevap Anahtarı B BECBAEBDCAECBCABCBAABBABC

TYT Matematik DCCD CAe e D           B      cC BE D   

Cevap Anahtarı B DCCDBCABCBCDCCDCCABBDBEBDCCAEADCBBEDDACA

TYT Fen dBC    AEd B     a  

Cevap Anahtarı B EBCDEBDAEAEBECEDABCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 0 20
PARAGRAF YORUMU 20 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 4 1 80
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 1 0 7
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 3 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA BOZDEMİR 1905  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 17,81 17,55 15,67

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,38 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,49 1,73 1,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,73 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,15 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,76 9,77 9,15

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 9,92 8,54 6,20

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,37 1,81 0,99

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 12,29 10,35 7,19

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,18 1,62 1,33

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,95 2,28 1,89

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,70 1,26 1,16

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 6,84 5,16 4,38

Toplam: 120 81 22 75,50 63 46,70 42,83 36,39

TYT Türkçe AEBeECe DcBaADECDABceDbCDDEDE EdDBeCAbeA

Cevap Anahtarı A AEBAECBCDABCADECDABBADCCDDEDEDECDBCCACCA

TYT Sosyal cCEBAEDBeCECACBcCBAA     

Cevap Anahtarı A BCEBAEDBACECACBBCBAABBCBA

TYT Matematik DaCDd CBDCB D  B  CEB BCC B A DC  EB D A

Cevap Anahtarı A DCCDBACBDCBCDCCBACCEBDBCCDBEAADCBDEBADCA

TYT Fen aCcEcdEEAEACEBBAcbA 

Cevap Anahtarı A DCBEDBEEAEACEBBADEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 13 6 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 2 2 40
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 9 0 64
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 3 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN AKIN 3  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 17,81 17,55 15,67

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,38 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,49 1,73 1,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,73 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,15 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,76 9,77 9,15

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 9,92 8,54 6,20

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,37 1,81 0,99

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 12,29 10,35 7,19

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,18 1,62 1,33

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,95 2,28 1,89

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,70 1,26 1,16

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 6,84 5,16 4,38

Toplam: 120 77 30 69,50 58 46,70 42,83 36,39

TYT Türkçe AEBbECBaDAcCADcCbdcceDCCaDaDEDECaBbCAaCA

Cevap Anahtarı A AEBAECBCDABCADECDABBADCCDDEDEDECDBCCACCA

TYT Sosyal c EecEbBACECACBcCBAA     

Cevap Anahtarı A BCEBAEDBACECACBBCBAABBCBA

TYT Matematik Db aeACBDCB D  BACCEBDBC DBEA D d  B DCA

Cevap Anahtarı A DCCDBACBDCBCDCCBACCEBDBCCDBEAADCBDEBADCA

TYT Fen cCcdDB bAdA EBBbeEAC

Cevap Anahtarı A DCBEDBEEAEACEBBADEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 3 2 60
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 13 0 93
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 3 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN KAYAR 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 23 5,25 13 17,81 17,55 15,67

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,38 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,49 1,73 1,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,73 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,15 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 9,76 9,77 9,15

Matematik-1 30 4 11 1,25 4 9,92 8,54 6,20

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,37 1,81 0,99

TYT Matematik 40 7 11 4,25 11 12,29 10,35 7,19

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,18 1,62 1,33

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 2,95 2,28 1,89

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,70 1,26 1,16

TYT Fen 20 2 12 -1,00 -5 6,84 5,16 4,38

Toplam: 120 28 53 14,75 12 46,70 42,83 36,39

TYT Türkçe  beAECe cc  cedaabd bc CeDdedcEdaBbaACCA

Cevap Anahtarı A AEBAECBCDABCADECDABBADCCDDEDEDECDBCCACCA

TYT Sosyal  e c E dceECbC BCcAA     

Cevap Anahtarı A BCEBAEDBACECACBBCBAABBCBA

TYT Matematik cCCD Aae  cd  dc       bd c e D       CA

Cevap Anahtarı A DCCDBACBDCBCDCCBACCEBDBCCDBEAADCBDEBADCA

TYT Fen eaBd   aeadbEc  bb a

Cevap Anahtarı A DCBEDBEEAEACEBBADEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 4 0
PARAGRAF YORUMU 20 8 11 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 2 1 40
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
PROBLEMLER 14 0 5 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 1 0 17
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RIFAT DERE 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 4 8,00 20 17,81 17,55 15,67

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,38 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,49 1,73 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,73 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,15 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 9,76 9,77 9,15

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 9,92 8,54 6,20

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,37 1,81 0,99

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 12,29 10,35 7,19

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,18 1,62 1,33

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 2,95 2,28 1,89

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,70 1,26 1,16

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 6,84 5,16 4,38

Toplam: 120 25 24 19,00 16 46,70 42,83 36,39

TYT Türkçe AEa                         E ECDcaaA CA

Cevap Anahtarı A AEBAECBCDABCADECDABBADCCDDEDEDECDBCCACCA

TYT Sosyal aaEed be  ECAdBB BAA     

Cevap Anahtarı A BCEBAEDBACECACBBCBAABBCBA

TYT Matematik D  cBAe        a      d   B             

Cevap Anahtarı A DCCDBACBDCBCDCCBACCEBDBCCDBEAADCBDEBADCA

TYT Fen De EDdc ccca e  e   

Cevap Anahtarı A DCBEDBEEAEACEBBADEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 20 7 3 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 3 0 60
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 1 2 7
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞENNUR 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 17,81 17,55 15,67

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,38 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,49 1,73 1,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,73 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,15 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,76 9,77 9,15

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 9,92 8,54 6,20

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,37 1,81 0,99

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 12,29 10,35 7,19

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,18 1,62 1,33

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 2,95 2,28 1,89

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,70 1,26 1,16

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 6,84 5,16 4,38

Toplam: 120 52 30 44,50 37 46,70 42,83 36,39

TYT Türkçe  ecAB b BADCCdDde De BCC DaaDCEDDBCadCCA

Cevap Anahtarı B ABEABCECBADCCEDAADDABBCCEDDEDCEDDBCCACCA

TYT Sosyal eECcAEBDb E BCABCdAA     

Cevap Anahtarı B BECBAEBDCAECBCABCBAABBABC

TYT Matematik cadD aAB BeD   CC      BD       d       

Cevap Anahtarı B DCCDBCABCBCDCCDCCABBDBEBDCCAEADCBBEDDACA

TYT Fen EaCD   Acddc bEedB d

Cevap Anahtarı B EBCDEBDAEAEBECEDABCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 1 25
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 1 40
PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 4 1 80
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 4 0 29
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ BOZTAŞ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 17,81 17,55 15,67

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,38 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,49 1,73 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,73 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,15 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,76 9,77 9,15

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 9,92 8,54 6,20

Geometri 10 3 6 1,50 15 2,37 1,81 0,99

TYT Matematik 40 7 13 3,75 9 12,29 10,35 7,19

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,18 1,62 1,33

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,95 2,28 1,89

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,70 1,26 1,16

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 6,84 5,16 4,38

Toplam: 120 49 45 37,75 31 46,70 42,83 36,39

TYT Türkçe cEdAECebDABCdDdC A BeDCCebEDEbdCDaebAbeA

Cevap Anahtarı A AEBAECBCDABCADECDABBADCCDDEDEDECDBCCACCA

TYT Sosyal c c AEbde EabCBBCBAA     

Cevap Anahtarı A BCEBAEDBACECACBBCBAABBCBA

TYT Matematik D  ceAa beB e      E     b    DdcDcddcC 

Cevap Anahtarı A DCCDBACBDCBCDCCBACCEBDBCCDBEAADCBDEBADCA

TYT Fen DCaEca cAEAdcBBdeEcC

Cevap Anahtarı A DCBEDBEEAEACEBBADEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 0 60
PARAGRAF YORUMU 20 10 10 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 2 2 40
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 1 1 7
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 1 5 17
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ SEVİNÇ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 3 18,25 46 17,81 17,55 15,67

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,38 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,49 1,73 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,73 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,15 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,76 9,77 9,15

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 9,92 8,54 6,20

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,37 1,81 0,99

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 12,29 10,35 7,19

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,18 1,62 1,33

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,95 2,28 1,89

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,70 1,26 1,16

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 6,84 5,16 4,38

Toplam: 120 52 22 46,50 39 46,70 42,83 36,39

TYT Türkçe  BEAdCECBADC                 aEeDBCCACCA

Cevap Anahtarı B ABEABCECBADCCEDAADDABBCCEDDEDCEDDBCCACCA

TYT Sosyal eECeAEBcCeEbBaABCBAA     

Cevap Anahtarı B BECBAEBDCAECBCABCBAABBABC

TYT Matematik c bDaaAeCBCD  DCC  B  E                 

Cevap Anahtarı B DCCDBCABCBCDCCDCCABBDBEBDCCAEADCBBEDDACA

TYT Fen EabDbdcAEAcBEa e B  

Cevap Anahtarı B EBCDEBDAEAEBECEDABCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 20 9 2 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 3 2 60
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 2 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 4 0 29
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE BİRGİN 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 17,81 17,55 15,67

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,38 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,49 1,73 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,73 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,15 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 9,76 9,77 9,15

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 9,92 8,54 6,20

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,37 1,81 0,99

TYT Matematik 40 29 1 28,75 72 12,29 10,35 7,19

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,18 1,62 1,33

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,95 2,28 1,89

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,70 1,26 1,16

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 6,84 5,16 4,38

Toplam: 120 95 12 92,00 77 46,70 42,83 36,39

TYT Türkçe ABEABdE BADCCEDeADDeBcCCEDDE CEDDBbCAC A

Cevap Anahtarı B ABEABCECBADCCEDAADDABBCCEDDEDCEDDBCCACCA

TYT Sosyal BECcAEBDCAECBCeBCBAA     

Cevap Anahtarı B BECBAEBDCAECBCABCBAABBABC

TYT Matematik D CDBCAeCBCD  DC  B  BEBDC AE DCBBE DACA

Cevap Anahtarı B DCCDBCABCBCDCCDCCABBDBEBDCCAEADCBBEDDACA

TYT Fen dBCDEdDAEAdBECEDeBCA

Cevap Anahtarı B EBCDEBDAEAEBECEDABCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 16 2 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 4 1 80
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 9 0 64
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 6 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE SEVİNÇ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 14 14,50 36 17,81 17,55 15,67

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,38 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,49 1,73 1,74

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,73 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,15 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 9,76 9,77 9,15

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 9,92 8,54 6,20

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,37 1,81 0,99

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 12,29 10,35 7,19

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,18 1,62 1,33

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,95 2,28 1,89

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,70 1,26 1,16

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 6,84 5,16 4,38

Toplam: 120 46 26 39,50 33 46,70 42,83 36,39

TYT Türkçe bEeAECdaDc bADdC ecBADe eD bEDECcc  A  A

Cevap Anahtarı A AEBAECBCDABCADECDABBADCCDDEDEDECDBCCACCA

TYT Sosyal cC  eE  bCEb  BdCBAA     

Cevap Anahtarı A BCEBAEDBACECACBBCBAABBCBA

TYT Matematik D  cBAd DCBC   B CCdB B C BEA           

Cevap Anahtarı A DCCDBACBDCBCDCCBACCEBDBCCDBEAADCBDEBADCA

TYT Fen D  d  b   A   Bee   

Cevap Anahtarı A DCBEDBEEAEACEBBADEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
PARAGRAF YORUMU 20 9 5 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 4 0 80
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 9 1 64
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE YAMAN 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 9 8,75 22 17,81 17,55 15,67

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,38 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,49 1,73 1,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,73 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,15 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 9,76 9,77 9,15

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 9,92 8,54 6,20

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,37 1,81 0,99

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 12,29 10,35 7,19

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,18 1,62 1,33

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,95 2,28 1,89

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,70 1,26 1,16

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 6,84 5,16 4,38

Toplam: 120 20 17 15,75 13 46,70 42,83 36,39

TYT Türkçe dBEeBC   A CCEDeAcD cc           c    db

Cevap Anahtarı B ABEABCECBADCCEDAADDABBCCEDDEDCEDDBCCACCA

TYT Sosyal          bECBe BCBAb     

Cevap Anahtarı B BECBAEBDCAECBCABCBAABBABC

TYT Matematik a  D e                                  

Cevap Anahtarı B DCCDBCABCBCDCCDCCABBDBEBDCCAEADCBBEDDACA

TYT Fen  B a   b         a  

Cevap Anahtarı B EBCDEBDAEAEBECEDABCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 20 1 3 5

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 1 0 20
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE KUTLU 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 17,81 17,55 15,67

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,38 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,49 1,73 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,73 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,15 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 9,76 9,77 9,15

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 9,92 8,54 6,20

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,37 1,81 0,99

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 12,29 10,35 7,19

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,18 1,62 1,33

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,95 2,28 1,89

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,70 1,26 1,16

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 6,84 5,16 4,38

Toplam: 120 55 35 46,25 39 46,70 42,83 36,39

TYT Türkçe dBcABCECcADadEDAAcDAacCeEDaEDaEDaBCCACCA

Cevap Anahtarı B ABEABCECBADCCEDAADDABBCCEDDEDCEDDBCCACCA

TYT Sosyal edCcAE e eEbBdABCdAA     

Cevap Anahtarı B BECBAEBDCAECBCABCBAABBABC

TYT Matematik cbeDaCAB BCDC  e A B                    

Cevap Anahtarı B DCCDBCABCBCDCCDCCABBDBEBDCCAEADCBBEDDACA

TYT Fen EdCDdBaAbcdB   Deead

Cevap Anahtarı B EBCDEBDAEAEBECEDABCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 4 1 80
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 2 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PROBLEMLER 14 2 1 14
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SOLMAZ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 17,81 17,55 15,67

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,38 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,49 1,73 1,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,73 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,15 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,76 9,77 9,15

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 9,92 8,54 6,20

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,37 1,81 0,99

TYT Matematik 40 25 1 24,75 62 12,29 10,35 7,19

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,18 1,62 1,33

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,95 2,28 1,89

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,70 1,26 1,16

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 6,84 5,16 4,38

Toplam: 120 73 25 66,75 56 46,70 42,83 36,39

TYT Türkçe AEBAECBeDccdADECbdBcADCCeDEDEebCDdbbACdA

Cevap Anahtarı A AEBAECBCDABCADECDABBADCCDDEDEDECDBCCACCA

TYT Sosyal cCEeAEb eCECACBBCBAA     

Cevap Anahtarı A BCEBAEDBACECACBBCBAABBCBA

TYT Matematik DCCDBAC DaB D  B  CE  BCCDBEA D  DE  D A

Cevap Anahtarı A DCCDBACBDCBCDCCBACCEBDBCCDBEAADCBDEBADCA

TYT Fen DCeE aE   A  B decAa

Cevap Anahtarı A DCBEDBEEAEACEBBADEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 5 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 10 0 71
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 2 0 33
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP UÇKAN 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 21 6,75 17 17,81 17,55 15,67

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,38 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,49 1,73 1,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,73 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,15 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 9,76 9,77 9,15

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 9,92 8,54 6,20

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,37 1,81 0,99

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 12,29 10,35 7,19

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,18 1,62 1,33

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,95 2,28 1,89

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,70 1,26 1,16

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 6,84 5,16 4,38

Toplam: 120 21 33 12,75 11 46,70 42,83 36,39

TYT Türkçe AEdAEdd   Bde cCDAcceDbbDea  eEaa beeaCe

Cevap Anahtarı A AEBAECBCDABCADECDABBADCCDDEDEDECDBCCACCA

TYT Sosyal                dCBAA     

Cevap Anahtarı A BCEBAEDBACECACBBCBAABBCBA

TYT Matematik D ee AC            d                    

Cevap Anahtarı A DCCDBACBDCBCDCCBACCEBDBCCDBEAADCBDEBADCA

TYT Fen aCdcadcd     Ba     

Cevap Anahtarı A DCBEDBEEAEACEBBADEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 4 13 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 2 0 40
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YILMAZ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 17,81 17,55 15,67

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,38 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,49 1,73 1,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,73 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,15 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 9,76 9,77 9,15

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 9,92 8,54 6,20

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,37 1,81 0,99

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61 12,29 10,35 7,19

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,18 1,62 1,33

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,95 2,28 1,89

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,70 1,26 1,16

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 6,84 5,16 4,38

Toplam: 120 83 25 76,75 64 46,70 42,83 36,39

TYT Türkçe AcBAECdCDccdADcdDAcceDCbDDEDEDECDdbCACeA

Cevap Anahtarı A AEBAECBCDABCADECDABBADCCDDEDEDECDBCCACCA

TYT Sosyal cCE AE BeCECACBBCBAA     

Cevap Anahtarı A BCEBAEDBACECACBBCBAABBCBA

TYT Matematik Dd c daBaCBCe CB CCEB BCCDBEA DC DEBAD A

Cevap Anahtarı A DCCDBACBDCBCDCCBACCEBDBCCDBEAADCBDEBADCA

TYT Fen DCcdcBE AEACEBB DEAC

Cevap Anahtarı A DCBEDBEEAEACEBBADEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 1 3 20
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PROBLEMLER 14 12 0 86
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 4 0 67
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA GÜLSÜN 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 13 10,75 27 17,30 17,55 15,67

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,12 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,56 1,73 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,39 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,92 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 10,00 9,77 9,15

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 5,23 8,54 6,20

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,39 1,81 0,99

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 5,62 10,35 7,19

Toplam: 120 26 20 21,00 18 33,55 42,83 36,39

TYT Türkçe AEa Edd     e  CaAcBcDCa D D DEa dbaAa A

Cevap Anahtarı A AEBAECBCDABCADECDABBADCCDDEDEDECDBCCACCA

TYT Sosyal eCae      ECAeBdCBAA     

Cevap Anahtarı A BCEBAEDBACECACBBCBAABBCBA

TYT Matematik D  c    c B               B             

Cevap Anahtarı A DCCDBACBDCBCDCCBACCEBDBCCDBEAADCBDEBADCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 8 7 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 1 1 20
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 1 0 7
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE YAŞAR 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 18 8,50 21 17,30 17,55 15,67

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,12 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,56 1,73 1,74

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,39 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,92 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 10,00 9,77 9,15

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 5,23 8,54 6,20

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,39 1,81 0,99

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 5,62 10,35 7,19

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,22 1,62 1,33

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,34 2,28 1,89

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,06 1,26 1,16

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,62 5,16 4,38

Toplam: 120 24 23 18,25 15 33,55 42,83 36,39

TYT Türkçe Ace EdB   aeA  ebAcBeD C DcaEeEaac abbCA

Cevap Anahtarı A AEBAECBCDABCADECDABBADCCDDEDEDECDBCCACCA

TYT Sosyal c c  ED  CE A BdCBAd     

Cevap Anahtarı A BCEBAEDBACECACBBCBAABBCBA

TYT Matematik D                         B             

Cevap Anahtarı A DCCDBACBDCBCDCCBACCEBDBCCDBEAADCBDEBADCA

TYT Fen      d              

Cevap Anahtarı A DCBEDBEEAEACEBBADEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 20 7 10 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 1 0 20
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 1 0 7
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECENAZ ERÖZ 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 18 15,50 39 17,30 17,55 15,67

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,12 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,56 1,73 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,39 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,92 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,00 9,77 9,15

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 5,23 8,54 6,20

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,39 1,81 0,99

TYT Matematik 40 3 6 1,50 4 5,62 10,35 7,19

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,22 1,62 1,33

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,34 2,28 1,89

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,06 1,26 1,16

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,62 5,16 4,38

Toplam: 120 37 32 29,00 24 33,55 42,83 36,39

TYT Türkçe AEBAECdeDec eDdCbAcc DeCaDaDcDECadbCAaeA

Cevap Anahtarı A AEBAECBCDABCADECDABBADCCDDEDEDECDBCCACCA

TYT Sosyal cCEBcEDdeCECAdB CBAA     

Cevap Anahtarı A BCEBAEDBACECACBBCBAABBCBA

TYT Matematik DCCae d  ea      a                      

Cevap Anahtarı A DCCDBACBDCBCDCCBACCEBDBCCDBEAADCBDEBADCA

TYT Fen   ed d              

Cevap Anahtarı A DCBEDBEEAEACEBBADEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 20 10 9 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 2 1 40
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA Ö 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 18 15,50 39 17,30 17,55 15,67

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,12 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,56 1,73 1,74

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,39 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,92 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 10,00 9,77 9,15

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 5,23 8,54 6,20

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,39 1,81 0,99

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 5,62 10,35 7,19

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,22 1,62 1,33

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,34 2,28 1,89

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,06 1,26 1,16

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,62 5,16 4,38

Toplam: 120 34 30 26,50 22 33,55 42,83 36,39

TYT Türkçe ABEcddE  AbeCEDeeDDecBCedeeEaCEDadbCAbCA

Cevap Anahtarı B ABEABCECBADCCEDAADDABBCCEDDEDCEDDBCCACCA

TYT Sosyal  cCc EBbCeEb  ABCdAA     

Cevap Anahtarı B BECBAEBDCAECBCABCBAABBABC

TYT Matematik c bD  Ae      D            A    d       

Cevap Anahtarı B DCCDBCABCBCDCCDCCABBDBEBDCCAEADCBBEDDACA

TYT Fen            e  b     

Cevap Anahtarı B EBCDEBDAEAEBECEDABCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 10 10 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 2 2 40
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 1 0 7
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TEPE 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 21 6,75 17 17,30 17,55 15,67

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,12 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,56 1,73 1,74

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,39 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 10,00 9,77 9,15

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 5,23 8,54 6,20

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,39 1,81 0,99

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 5,62 10,35 7,19

Toplam: 120 20 25 13,75 11 33,55 42,83 36,39

TYT Türkçe  aEAeCddc  aCdeA bD  c baDaEeCaeaabCbdCA

Cevap Anahtarı B ABEABCECBADCCEDAADDABBCCEDDEDCEDDBCCACCA

TYT Sosyal    c bBe  E  e BCBAA     

Cevap Anahtarı B BECBAEBDCAECBCABCBAABBABC

TYT Matematik                    B                    

Cevap Anahtarı B DCCDBCABCBCDCCDCCABBDBEBDCCAEADCBBEDDACA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 2 20
PARAGRAF YORUMU 20 7 11 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 1 0 7
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YÜKSEK 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 17,30 17,55 15,67

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,12 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,56 1,73 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,39 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,92 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,00 9,77 9,15

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 5,23 8,54 6,20

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,39 1,81 0,99

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 5,62 10,35 7,19

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,22 1,62 1,33

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,34 2,28 1,89

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,06 1,26 1,16

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 0,62 5,16 4,38

Toplam: 120 45 32 37,00 31 33,55 42,83 36,39

TYT Türkçe AcBAEdBaDAceADbCbABcADCCDDEaEDECacbCbCCA

Cevap Anahtarı A AEBAECBCDABCADECDABBADCCDDEDEDECDBCCACCA

TYT Sosyal cCEeAccBeCECbaBcCBAA     

Cevap Anahtarı A BCEBAEDBACECACBBCBAABBCBA

TYT Matematik Db  B C a   e             e             

Cevap Anahtarı A DCCDBACBDCBCDCCBACCEBDBCCDBEAADCBDEBADCA

TYT Fen D adaeE      B  ea a

Cevap Anahtarı A DCBEDBEEAEACEBBADEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 2 2 40
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR AYVA 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 17,30 17,55 15,67

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,12 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,56 1,73 1,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,39 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,00 9,77 9,15

Matematik-1 30 3 8 1,00 3 5,23 8,54 6,20

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,39 1,81 0,99

TYT Matematik 40 3 8 1,00 3 5,62 10,35 7,19

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,22 1,62 1,33

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,34 2,28 1,89

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,06 1,26 1,16

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 0,62 5,16 4,38

Toplam: 120 46 30 38,50 32 33,55 42,83 36,39

TYT Türkçe AEabbCeCbABeADECDAcaebCCcDEDEDECaBCaACdA

Cevap Anahtarı A AEBAECBCDABCADECDABBADCCDDEDEDECDBCCACCA

TYT Sosyal cCEaAEDBeCEbcdBBCBAA     

Cevap Anahtarı A BCEBAEDBACECACBBCBAABBCBA

TYT Matematik adeceAa DbB  e                          

Cevap Anahtarı A DCCDBACBDCBCDCCBACCEBDBCCDBEAADCBDEBADCA

TYT Fen cb  D     A  B      

Cevap Anahtarı A DCBEDBEEAEACEBBADEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 2 3 40
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
PROBLEMLER 14 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 15 15,25 38 17,30 17,55 15,67

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,12 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,56 1,73 1,74

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,39 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,92 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 10,00 9,77 9,15

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 5,23 8,54 6,20

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,39 1,81 0,99

TYT Matematik 40 4 7 2,25 6 5,62 10,35 7,19

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,22 1,62 1,33

Kimya 7 3 3 2,25 32 0,34 2,28 1,89

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,06 1,26 1,16

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 0,62 5,16 4,38

Toplam: 120 38 36 29,00 24 33,55 42,83 36,39

TYT Türkçe AE b CdCDAcCeedC AcBeDC eDEDa dCDdbab CA

Cevap Anahtarı A AEBAECBCDABCADECDABBADCCDDEDEDECDBCCACCA

TYT Sosyal eac AE BeCEbc BcCBAA     

Cevap Anahtarı A BCEBAEDBACECACBBCBAABBCBA

TYT Matematik D ecdb c bB      C    B       c         

Cevap Anahtarı A DCCDBACBDCBCDCCBACCEBDBCCDBEAADCBDEBADCA

TYT Fen D     cadEAd BedDc  

Cevap Anahtarı A DCBEDBEEAEACEBBADEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 20 9 8 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 1 2 20
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 3 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 2 0 14
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATAK 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 21 8,75 22 17,30 17,55 15,67

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,12 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,56 1,73 1,74

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,39 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,92 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 10,00 9,77 9,15

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 5,23 8,54 6,20

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,39 1,81 0,99

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 5,62 10,35 7,19

Toplam: 120 28 29 20,75 17 33,55 42,83 36,39

TYT Türkçe bdEAedECdADCCEed  Dece daDD caEcbceed eA

Cevap Anahtarı B ABEABCECBADCCEDAADDABBCCEDDEDCEDDBCCACCA

TYT Sosyal  c cdbBDCAE  d BaBAd     

Cevap Anahtarı B BECBAEBDCAECBCABCBAABBABC

TYT Matematik   CD aAB      D               D         

Cevap Anahtarı B DCCDBCABCBCDCCDCCABBDBEBDCCAEADCBBEDDACA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 2 20
PARAGRAF YORUMU 20 5 12 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 4 0 80
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRA ERDAL 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 17,30 17,55 15,67

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,12 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,56 1,73 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,39 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,92 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,00 9,77 9,15

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 5,23 8,54 6,20

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,39 1,81 0,99

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31 5,62 10,35 7,19

Toplam: 120 51 27 44,25 37 33,55 42,83 36,39

TYT Türkçe AE bE BdDABCAedCbABBeDCCDDbDEebCadbaAaeA

Cevap Anahtarı A AEBAECBCDABCADECDABBADCCDDEDEDECDBCCACCA

TYT Sosyal cCEdAEDBeCEaAaBdCBAA     

Cevap Anahtarı A BCEBAEDBACECACBBCBAABBCBA

TYT Matematik DbeDeAb D BdD  B CCEe BC  BE            

Cevap Anahtarı A DCCDBACBDCBCDCCBACCEBDBCCDBEAADCBDEBADCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 10 10 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 3 2 60
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 8 1 57
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER DOĞANER 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 17,30 17,55 15,67

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,12 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,56 1,73 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,39 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,92 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,00 9,77 9,15

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 5,23 8,54 6,20

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,39 1,81 0,99

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 5,62 10,35 7,19

Toplam: 120 48 14 44,50 37 33,55 42,83 36,39

TYT Türkçe bBEABCECcA  CbDdADDedBCCEDeEDCEDDBbCACCA

Cevap Anahtarı B ABEABCECBADCCEDAADDABBCCEDDEDCEDDBCCACCA

TYT Sosyal eECcAEBDCbEbBCABCdAA     

Cevap Anahtarı B BECBAEBDCAECBCABCBAABBABC

TYT Matematik   CDd A                                 

Cevap Anahtarı B DCCDBCABCBCDCCDCCABBDBEBDCCAEADCBBEDDACA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 3 0 60
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA KAMER 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 17,30 17,55 15,67

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,12 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,56 1,73 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,39 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,00 9,77 9,15

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 5,23 8,54 6,20

Geometri 10 4 0 4,00 40 0,39 1,81 0,99

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 5,62 10,35 7,19

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,22 1,62 1,33

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,34 2,28 1,89

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,06 1,26 1,16

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,62 5,16 4,38

Toplam: 120 54 23 48,25 40 33,55 42,83 36,39

TYT Türkçe dBEAd EeB   bEDAAbDecBCCEDaEDaEDDcebACCb

Cevap Anahtarı B ABEABCECBADCCEDAADDABBCCEDDEDCEDDBCCACCA

TYT Sosyal  ECcAEBDCeECBadBCBAA     

Cevap Anahtarı B BECBAEBDCAECBCABCBAABBABC

TYT Matematik DebD CAe BCeC DC   B    D        BE DA  

Cevap Anahtarı B DCCDBCABCBCDCCDCCABBDBEBDCCAEADCBBEDDACA

TYT Fen          c    c    A

Cevap Anahtarı B EBCDEBDAEAEBECEDABCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 2 3 40
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PROBLEMLER 14 3 0 21
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 4 0 67
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ÇULLU 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 17,30 17,55 15,67

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,12 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,56 1,73 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,39 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,92 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,00 9,77 9,15

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 5,23 8,54 6,20

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,39 1,81 0,99

TYT Matematik 40 26 1 25,75 64 5,62 10,35 7,19

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,22 1,62 1,33

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,34 2,28 1,89

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,06 1,26 1,16

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,62 5,16 4,38

Toplam: 120 72 13 68,75 57 33,55 42,83 36,39

TYT Türkçe AEBAECdCDcBCADECbABcADCCcDEDEDECDBCdA dA

Cevap Anahtarı A AEBAECBCDABCADECDABBADCCDDEDEDECDBCCACCA

TYT Sosyal cCb A DBeCECAaBcCBAA     

Cevap Anahtarı A BCEBAEDBACECACBBCBAABBCBA

TYT Matematik DCCDBACcDCB DC B CCE DBCCDBEA DC        

Cevap Anahtarı A DCCDBACBDCBCDCCBACCEBDBCCDBEAADCBDEBADCA

TYT Fen D                   

Cevap Anahtarı A DCBEDBEEAEACEBBADEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 5 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PROBLEMLER 14 12 0 86
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA ÇETİN 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 17,30 17,55 15,67

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,12 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,56 1,73 1,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,39 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,00 9,77 9,15

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 5,23 8,54 6,20

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,39 1,81 0,99

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 5,62 10,35 7,19

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,22 1,62 1,33

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,34 2,28 1,89

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,06 1,26 1,16

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,62 5,16 4,38

Toplam: 120 37 20 32,00 27 33,55 42,83 36,39

TYT Türkçe A E dbEb ADCCaDdeDDABcCbEaaEDCEDD baA CA

Cevap Anahtarı B ABEABCECBADCCEDAADDABBCCEDDEDCEDDBCCACCA

TYT Sosyal  b e E DbdEbBC BCBAA     

Cevap Anahtarı B BECBAEBDCAECBCABCBAABBABC

TYT Matematik a  D  A            B  d                 

Cevap Anahtarı B DCCDBCABCBCDCCDCCABBDBEBDCCAEADCBBEDDACA

TYT Fen           d   E     

Cevap Anahtarı B EBCDEBDAEAEBECEDABCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 0 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 13 5 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 2 0 40
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 1 1 7
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA SEVİMLİ 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 17,30 17,55 15,67

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,12 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,56 1,73 1,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,39 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,00 9,77 9,15

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 5,23 8,54 6,20

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,39 1,81 0,99

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 5,62 10,35 7,19

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,22 1,62 1,33

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,34 2,28 1,89

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,06 1,26 1,16

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,62 5,16 4,38

Toplam: 120 38 22 32,50 27 33,55 42,83 36,39

TYT Türkçe dB AB Ed Aa CEDAd DAdcCC DeE CaDDcbCAbe 

Cevap Anahtarı B ABEABCECBADCCEDAADDABBCCEDDEDCEDDBCCACCA

TYT Sosyal  ECe EBb  ECBa BCBAA     

Cevap Anahtarı B BECBAEBDCAECBCABCBAABBABC

TYT Matematik c bD C e B e       B          b         

Cevap Anahtarı B DCCDBCABCBCDCCDCCABBDBEBDCCAEADCBBEDDACA

TYT Fen E e  dD             

Cevap Anahtarı B EBCDEBDAEAEBECEDABCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 3 20
PARAGRAF YORUMU 20 11 6 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 1 3 20
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 1 0 7
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT  1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE UMUTLU 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 15 15,25 38 17,30 17,55 15,67

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,12 1,31 1,40

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,56 1,73 1,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,39 2,61 2,45

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,92 4,12 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 10,00 9,77 9,15

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 5,23 8,54 6,20

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,39 1,81 0,99

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 5,62 10,35 7,19

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,22 1,62 1,33

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,34 2,28 1,89

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,06 1,26 1,16

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,62 5,16 4,38

Toplam: 120 39 25 32,75 27 33,55 42,83 36,39

TYT Türkçe dBEAddECa   Cd eAaDeBcCeED EcaE DBbaACeA

Cevap Anahtarı B ABEABCECBADCCEDAADDABBCCEDDEDCEDDBCCACCA

TYT Sosyal  c cAEBbCAEbBddBCdAc     

Cevap Anahtarı B BECBAEBDCAECBCABCBAABBABC

TYT Matematik D  D   d B D  D   BB   B    E           

Cevap Anahtarı B DCCDBCABCBCDCCDCCABBDBEBDCCAEADCBBEDDACA

TYT Fen a          B        

Cevap Anahtarı B EBCDEBDAEAEBECEDABCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 11 7 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 5 2 1 40
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 4 0 29
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
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