
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YAYIN DENİZİ TYT 1 70 283 316 34584

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,3 12,7 19,13 11,0 4,7 9,81 15,8 4,9 14,59 6,8 3,4 5,94 55,9 25,6 49,47 289,470

Okul Ortalaması 23,7 12,1 20,65 11,8 4,1 10,81 18,7 4,5 17,54 7,6 3,6 6,72 61,8 24,3 55,72 309,250

KATILIMLAR

1 0 SUDE BİRGİN  MA 34 6 32,50 19 1 18,75 35 5 33,75 17 3 16,25 105 15 101,25 444,426 1 1 1 1 340

2 0 HAYRUNNİSA  MA 32 8 30,00 13 5 11,75 36 4 35,00 17 2 16,50 98 19 93,25 421,041 2 2 2 4 1304

3 0 DİLARA DAĞISTANLI  MA 35 5 33,75 17 3 16,25 34 6 32,50 11 8 9,00 97 22 91,50 414,239 3 3 3 5 1752

4 0 KEVSER KARTAL  MA 27 13 23,75 17 3 16,25 36 4 35,00 16 4 15,00 96 24 90,00 411,357 4 4 4 6 1951

5 0 GÖKÇEN MAVİ  MA 29 11 26,25 16 2 15,50 36 4 35,00 14 6 12,50 95 23 89,25 408,555 5 5 5 7 2176

6 56789 KEREMCAN CANDAN  MA 31 9 28,75 14 6 12,50 35 5 33,75 14 6 12,50 94 26 87,50 403,359 6 6 6 8 2593

7 0 MEHLİKA  MA 32 8 30,00 16 4 15,00 31 7 29,25 14 6 12,50 93 25 86,75 401,172 7 7 7 9 2770

8 0 ALPEREN Ç  MA 30 8 28,00 16 1 15,75 35 1 34,75 8 3 7,25 89 13 85,75 397,120 8 8 8 10 3140

9 3 REYYAN AKIN  MA 29 11 26,25 17 3 16,25 29 10 26,50 16 4 15,00 91 28 84,00 393,761 9 9 9 11 3448

10 0 ZEYNEP YILMAZ  MA 28 12 25,00 14 6 12,50 34 6 32,50 14 5 12,75 90 29 82,75 389,583 10 10 10 12 3852

11 0 BEGÜM GİZİR  MA 27 13 23,75 16 2 15,50 35 4 34,00 11 7 9,25 89 26 82,50 388,127 11 11 11 14 4003

12 1905 RABİA BOZDEMİR  MA 29 11 26,25 14 6 12,50 33 5 31,75 13 7 11,25 89 29 81,75 386,302 12 12 12 16 4194

13 0 BERRA  MA 33 7 31,25 11 6 9,50 31 4 30,00 12 6 10,50 87 23 81,25 384,553 13 13 13 17 4359

14 0 ENİSE AYVA  MA 29 11 26,25 12 6 10,50 31 4 30,00 14 4 13,00 86 25 79,75 380,818 14 14 14 19 4737

15 0 MÜNTEHA ASA  MA 29 8 27,00 11 2 10,50 27 4 26,00 16 3 15,25 83 17 78,75 378,381 15 15 15 20 5001

16 0 ZEYNEP SOLMAZ  MA 29 11 26,25 13 7 11,25 30 5 28,75 11 5 9,75 83 28 76,00 369,132 16 16 16 22 6008

17 0 ŞENNUR  MA 31 9 28,75 17 2 16,50 20 6 18,50 12 2 11,50 80 19 75,25 367,344 17 17 17 23 6192

18 0 HALİL ŞENGÜL  M 24 9 21,75 10 7 8,25 31 5 29,75 15 4 14,00 80 25 73,75 363,539 1 18 18 24 6628

19 0 FATMAGÜL  MA 29 9 26,75 18 2 17,50 13 3 12,25 16 2 15,50 76 16 72,00 358,773 18 19 19 27 7206

20 0 ÖMER MEYDE  MA 27 12 24,00 17 1 16,75 29 7 27,25 7 10 4,50 80 30 72,50 357,824 19 20 20 28 7310

21 0 REYYAN KAYAR  MA 26 10 23,50 9 0 9,00 27 3 26,25 12 1 11,75 74 14 70,50 353,509 20 21 21 31 7820

22 0 YUNUS EMRE METE  MA 29 9 26,75 14 3 13,25 20 5 18,75 12 3 11,25 75 20 70,00 351,927 21 22 22 33 7995

23 0 Y E K  MA 29 11 26,25 13 7 11,25 26 3 25,25 9 6 7,50 77 27 70,25 351,810 22 23 23 34 8009

24 0 ERTUĞRUL UYGUN  MA 24 16 20,00 16 4 15,00 22 12 19,00 14 6 12,50 76 38 66,50 342,101 23 24 24 36 9192

25 0 MÜZEYYEN ÇEVİK  MA 33 3 32,25 13 3 12,25 15 2 14,50 8 3 7,25 69 11 66,25 339,961 24 25 25 37 9464

26 0 BEYZA CENGİZ  MA 27 10 24,50 12 5 10,75 18 5 16,75 14 2 13,50 71 22 65,50 339,274 25 26 26 38 9569

27 1 AHSEN  MA 28 10 25,50 11 6 9,50 23 5 21,75 10 4 9,00 72 25 65,75 338,972 26 27 27 39 9600

28 0 HAYRA ERDAL  MB 27 11 24,25 15 5 13,75 27 4 26,00 2 0 2,00 71 20 66,00 338,214 1 28 28 40 9713

29 0 ADİL GEZERR  MA 26 5 24,75 14 2 13,50 18 1 17,75 8 3 7,25 66 11 63,25 331,326 27 29 31 46 10558

30 0 SEVGİ *VİNÇ  MA 23 13 19,75 11 7 9,25 23 3 22,25 11 2 10,50 68 25 61,75 327,699 28 30 32 47 11040

31 0 REYYAN AŞA R  M 37 2 36,50 13 1 12,75 6 1 5,75 6 1 5,75 62 5 60,75 323,470 2 31 33 49 11595

32 0 SUDE SEVİNÇ  MA 24 16 20,00 9 2 8,50 23 6 21,50 9 1 8,75 65 25 58,75 318,520 29 32 35 53 12281

33 0 FATMA G  MA 26 13 22,75 13 7 11,25 17 10 14,50 11 6 9,50 67 36 58,00 316,478 30 33 36 54 12580

34 0 A EMİR  MA 23 12 20,00 12 4 11,00 19 1 18,75 8 1 7,75 62 18 57,50 314,669 31 34 37 55 12841

35 0 ELİF NİSA ARAN  MA 27 12 24,00 14 4 13,00 12 6 10,50 11 5 9,75 64 27 57,25 314,337 32 35 38 56 12890

36 0 FATMANUR AYVA  MB 28 12 25,00 15 5 13,75 16 7 14,25 5 5 3,75 64 29 56,75 311,530 2 36 39 58 13296

37 0 ELİF YURTLU  MA 25 11 22,25 10 5 8,75 18 3 17,25 9 6 7,50 62 25 55,75 309,430 33 37 40 61 13574

38 0 HATİCE ERYILMAZ  MA 24 13 20,75 9 5 7,75 25 4 24,00 5 8 3,00 63 30 55,50 307,711 34 38 41 62 13858

39 0 ŞEYDAYALTUN  MA 25 12 22,00 5 3 4,25 23 5 21,75 7 1 6,75 60 21 54,75 306,291 35 39 43 64 14066

40 0 KÜBRA KAMER  MB 17 10 14,50 16 2 15,50 25 7 23,25 2 4 1,00 60 23 54,25 303,803 3 40 45 66 14425

41 0 ÖMER ÜNLÜ  MA 24 11 21,25 9 6 7,50 23 4 22,00 3 5 1,75 59 26 52,50 298,645 36 41 48 71 15186

42 0 NESLİ DOLAŞKAN  MA 21 15 17,25 10 4 9,00 21 6 19,50 8 7 6,25 60 32 52,00 298,269 37 42 49 72 15245

43 0 DİLRUBA GÜLSÜN   23 13 19,75 11 3 10,25 21 3 20,25 3 4 2,00 58 23 52,25 298,026 1 43 50 73 15280

44 0 SUDE UMUTLU  MB 23 15 19,25 12 3 11,25 14 1 13,75 7 2 6,50 56 21 50,75 294,659 4 44 52 76 15786

45 0 SÜMEYYE DALLI  MB 28 12 25,00 14 6 12,50 10 8 8,00 4 2 3,50 56 28 49,00 288,788 5 45 59 84 16729

46 0 RECEP EMİN ÖZTÜRK  M 16 13 12,75 13 5 11,75 14 7 12,25 9 3 8,25 52 28 45,00 278,344 3 46 68 96 18308

47 0 ELİF YÜKSEK  MB 22 18 17,50 15 5 13,75 8 5 6,75 7 4 6,00 52 32 44,00 274,859 6 47 75 104 18902

48 0 SEHER  AYA  MA 19 11 16,25 7 1 6,75 13 3 12,25 8 5 6,75 47 20 42,00 269,118 38 48 86 116 19838
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YAYIN DENİZİ TYT 1 70 283 316 34584

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,3 12,7 19,13 11,0 4,7 9,81 15,8 4,9 14,59 6,8 3,4 5,94 55,9 25,6 49,47 289,470

Okul Ortalaması 23,7 12,1 20,65 11,8 4,1 10,81 18,7 4,5 17,54 7,6 3,6 6,72 61,8 24,3 55,72 309,250

KATILIMLAR

49 0 SUDE K  M 21 17 16,75 15 4 14,00 12 4 11,00 48 25 41,75 266,956 4 49 90 120 20213

50 0 KAAN TAŞKIN  MA 21 15 17,25 14 2 13,50 6 3 5,25 5 7 3,25 46 27 39,25 260,352 39 50 101 132 21367

51 0 IRMAK ÖZDİL  MA 21 15 17,25 12 6 10,50 9 6 7,50 4 3 3,25 46 30 38,50 258,124 40 51 108 139 21743

52 0 ECENAZ ERÖZ  MB 23 14 19,50 14 5 12,75 8 6 6,50 45 25 38,75 258,119 7 52 109 140 21745

53 0 ELİF ÖLME   20 17 15,75 12 1 11,75 12 9 9,75 3 8 1,00 47 35 38,25 256,931 2 53 115 146 21972

54 0 MÜZEYYEN FİDAN  MA 21 14 17,50 5 5 3,75 13 3 12,25 5 3 4,25 44 25 37,75 256,072 41 54 121 152 22130

55 0 RANA TAKTAKOĞLU  MA 17 14 13,50 6 6 4,50 15 10 12,50 7 3 6,25 45 33 36,75 253,669 42 55 126 157 22537

56 0 KEVSER DOĞANER  MB 21 6 19,50 13 1 12,75 5 2 4,50 39 9 36,75 252,268 8 56 131 162 22779

57 0 RÜMEYSA ÇETİN  MB 23 12 20,00 9 3 8,25 2 0 2,00 4 2 3,50 38 17 33,75 244,212 9 57 151 182 24152

58 0 HAT TAK  MB 21 16 17,00 8 7 6,25 9 4 8,00 38 27 31,25 236,147 10 58 173 204 25529

59 0 HATİCE NUR TAKLAK  MA 16 6 14,50 3 0 3,00 13 3 12,25 32 9 29,75 231,765 43 59 183 214 26258

60 0 SILA SEVİMLİ  MB 16 18 11,50 14 3 13,25 4 4 3,00 1 0 1,00 35 25 28,75 229,229 11 60 192 223 26678

61 0 FATIMA ORDU  MA 17 13 13,75 1 2 0,50 11 2 10,50 1 1 0,75 30 18 25,50 219,483 44 61 213 246 28272

62 0 ATK  BUSE  MA 16 17 11,75 8 9 5,75 8 8 6,00 2 5 0,75 34 39 24,25 215,920 45 62 221 254 28827

63 0 EREN ORAL  MA 6 18 1,50 8 9 5,75 13 9 10,75 6 10 3,50 33 46 21,50 208,662 46 63 238 271 29852

64 0 BUSE YAŞAR  MB 16 14 12,50 9 3 8,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 26 20 21,00 206,205 12 64 245 278 30192

65 0 AZRA GÜLSÜN  M 13 10 10,50 10 4 9,00 23 14 19,50 201,915 5 65 249 282 30704

66 0 EBRAR ÜNLÜ  MB 7 18 2,50 5 5 3,75 11 7 9,25 2 0 2,00 25 30 17,50 196,586 13 66 258 291 31310

67 0 ZEYNEP UÇKAN  MA 12 24 6,00 7 4 6,00 6 7 4,25 3 8 1,00 28 43 17,25 195,598 47 67 260 293 31395

68 0 AYLİN AÇA  MB 13 18 8,50 6 3 5,25 0 1 -0,25 19 22 13,50 184,298 14 68 270 303 32503

69 0 SEHER AÇAR  MB 10 26 3,50 10 7 8,25 1 0 1,00 21 33 12,75 182,278 15 69 273 306 32662

70 0 İREM GÜNEVİ  MB 9 17 4,75 6 7 4,25 15 24 9,00 171,242 16 70 278 311 33429
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YAYIN DENİZİ TYT 1 70 283 316 34584

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,3 12,7 19,13 11,0 4,7 9,81 15,8 4,9 14,59 6,8 3,4 5,94 55,9 25,6 49,47 289,470

Okul Ortalaması 23,7 12,1 20,65 11,8 4,1 10,81 18,7 4,5 17,54 7,6 3,6 6,72 61,8 24,3 55,72 309,250

KATILIMLAR

1 0 SUDE BİRGİN  MA 34 6 32,50 19 1 18,75 35 5 33,75 17 3 16,25 105 15 101,25 444,426 1 1 1 1 340

2 0 HAYRUNNİSA  MA 32 8 30,00 13 5 11,75 36 4 35,00 17 2 16,50 98 19 93,25 421,041 2 2 2 4 1304

3 0 DİLARA DAĞISTANLI  MA 35 5 33,75 17 3 16,25 34 6 32,50 11 8 9,00 97 22 91,50 414,239 3 3 3 5 1752

4 0 KEVSER KARTAL  MA 27 13 23,75 17 3 16,25 36 4 35,00 16 4 15,00 96 24 90,00 411,357 4 4 4 6 1951

5 0 GÖKÇEN MAVİ  MA 29 11 26,25 16 2 15,50 36 4 35,00 14 6 12,50 95 23 89,25 408,555 5 5 5 7 2176

6 56789 KEREMCAN CANDAN  MA 31 9 28,75 14 6 12,50 35 5 33,75 14 6 12,50 94 26 87,50 403,359 6 6 6 8 2593

7 0 MEHLİKA  MA 32 8 30,00 16 4 15,00 31 7 29,25 14 6 12,50 93 25 86,75 401,172 7 7 7 9 2770

8 0 ALPEREN Ç  MA 30 8 28,00 16 1 15,75 35 1 34,75 8 3 7,25 89 13 85,75 397,120 8 8 8 10 3140

9 3 REYYAN AKIN  MA 29 11 26,25 17 3 16,25 29 10 26,50 16 4 15,00 91 28 84,00 393,761 9 9 9 11 3448

10 0 ZEYNEP YILMAZ  MA 28 12 25,00 14 6 12,50 34 6 32,50 14 5 12,75 90 29 82,75 389,583 10 10 10 12 3852

11 0 BEGÜM GİZİR  MA 27 13 23,75 16 2 15,50 35 4 34,00 11 7 9,25 89 26 82,50 388,127 11 11 11 14 4003

12 1905 RABİA BOZDEMİR  MA 29 11 26,25 14 6 12,50 33 5 31,75 13 7 11,25 89 29 81,75 386,302 12 12 12 16 4194

13 0 BERRA  MA 33 7 31,25 11 6 9,50 31 4 30,00 12 6 10,50 87 23 81,25 384,553 13 13 13 17 4359

14 0 ENİSE AYVA  MA 29 11 26,25 12 6 10,50 31 4 30,00 14 4 13,00 86 25 79,75 380,818 14 14 14 19 4737

15 0 MÜNTEHA ASA  MA 29 8 27,00 11 2 10,50 27 4 26,00 16 3 15,25 83 17 78,75 378,381 15 15 15 20 5001

16 0 ZEYNEP SOLMAZ  MA 29 11 26,25 13 7 11,25 30 5 28,75 11 5 9,75 83 28 76,00 369,132 16 16 16 22 6008

17 0 ŞENNUR  MA 31 9 28,75 17 2 16,50 20 6 18,50 12 2 11,50 80 19 75,25 367,344 17 17 17 23 6192

18 0 HALİL ŞENGÜL  M 24 9 21,75 10 7 8,25 31 5 29,75 15 4 14,00 80 25 73,75 363,539 1 18 18 24 6628

19 0 FATMAGÜL  MA 29 9 26,75 18 2 17,50 13 3 12,25 16 2 15,50 76 16 72,00 358,773 18 19 19 27 7206

20 0 ÖMER MEYDE  MA 27 12 24,00 17 1 16,75 29 7 27,25 7 10 4,50 80 30 72,50 357,824 19 20 20 28 7310

21 0 REYYAN KAYAR  MA 26 10 23,50 9 0 9,00 27 3 26,25 12 1 11,75 74 14 70,50 353,509 20 21 21 31 7820

22 0 YUNUS EMRE METE  MA 29 9 26,75 14 3 13,25 20 5 18,75 12 3 11,25 75 20 70,00 351,927 21 22 22 33 7995

23 0 Y E K  MA 29 11 26,25 13 7 11,25 26 3 25,25 9 6 7,50 77 27 70,25 351,810 22 23 23 34 8009

24 0 ERTUĞRUL UYGUN  MA 24 16 20,00 16 4 15,00 22 12 19,00 14 6 12,50 76 38 66,50 342,101 23 24 24 36 9192

25 0 MÜZEYYEN ÇEVİK  MA 33 3 32,25 13 3 12,25 15 2 14,50 8 3 7,25 69 11 66,25 339,961 24 25 25 37 9464

26 0 BEYZA CENGİZ  MA 27 10 24,50 12 5 10,75 18 5 16,75 14 2 13,50 71 22 65,50 339,274 25 26 26 38 9569

27 1 AHSEN  MA 28 10 25,50 11 6 9,50 23 5 21,75 10 4 9,00 72 25 65,75 338,972 26 27 27 39 9600

28 0 HAYRA ERDAL  MB 27 11 24,25 15 5 13,75 27 4 26,00 2 0 2,00 71 20 66,00 338,214 1 28 28 40 9713

29 0 ADİL GEZERR  MA 26 5 24,75 14 2 13,50 18 1 17,75 8 3 7,25 66 11 63,25 331,326 27 29 31 46 10558

30 0 SEVGİ *VİNÇ  MA 23 13 19,75 11 7 9,25 23 3 22,25 11 2 10,50 68 25 61,75 327,699 28 30 32 47 11040

31 0 REYYAN AŞA R  M 37 2 36,50 13 1 12,75 6 1 5,75 6 1 5,75 62 5 60,75 323,470 2 31 33 49 11595

32 0 SUDE SEVİNÇ  MA 24 16 20,00 9 2 8,50 23 6 21,50 9 1 8,75 65 25 58,75 318,520 29 32 35 53 12281

33 0 FATMA G  MA 26 13 22,75 13 7 11,25 17 10 14,50 11 6 9,50 67 36 58,00 316,478 30 33 36 54 12580

34 0 A EMİR  MA 23 12 20,00 12 4 11,00 19 1 18,75 8 1 7,75 62 18 57,50 314,669 31 34 37 55 12841

35 0 ELİF NİSA ARAN  MA 27 12 24,00 14 4 13,00 12 6 10,50 11 5 9,75 64 27 57,25 314,337 32 35 38 56 12890

36 0 FATMANUR AYVA  MB 28 12 25,00 15 5 13,75 16 7 14,25 5 5 3,75 64 29 56,75 311,530 2 36 39 58 13296

37 0 ELİF YURTLU  MA 25 11 22,25 10 5 8,75 18 3 17,25 9 6 7,50 62 25 55,75 309,430 33 37 40 61 13574

38 0 HATİCE ERYILMAZ  MA 24 13 20,75 9 5 7,75 25 4 24,00 5 8 3,00 63 30 55,50 307,711 34 38 41 62 13858

39 0 ŞEYDAYALTUN  MA 25 12 22,00 5 3 4,25 23 5 21,75 7 1 6,75 60 21 54,75 306,291 35 39 43 64 14066

40 0 KÜBRA KAMER  MB 17 10 14,50 16 2 15,50 25 7 23,25 2 4 1,00 60 23 54,25 303,803 3 40 45 66 14425

41 0 ÖMER ÜNLÜ  MA 24 11 21,25 9 6 7,50 23 4 22,00 3 5 1,75 59 26 52,50 298,645 36 41 48 71 15186

42 0 NESLİ DOLAŞKAN  MA 21 15 17,25 10 4 9,00 21 6 19,50 8 7 6,25 60 32 52,00 298,269 37 42 49 72 15245

43 0 DİLRUBA GÜLSÜN   23 13 19,75 11 3 10,25 21 3 20,25 3 4 2,00 58 23 52,25 298,026 1 43 50 73 15280

44 0 SUDE UMUTLU  MB 23 15 19,25 12 3 11,25 14 1 13,75 7 2 6,50 56 21 50,75 294,659 4 44 52 76 15786

45 0 SÜMEYYE DALLI  MB 28 12 25,00 14 6 12,50 10 8 8,00 4 2 3,50 56 28 49,00 288,788 5 45 59 84 16729

46 0 RECEP EMİN ÖZTÜRK  M 16 13 12,75 13 5 11,75 14 7 12,25 9 3 8,25 52 28 45,00 278,344 3 46 68 96 18308

47 0 ELİF YÜKSEK  MB 22 18 17,50 15 5 13,75 8 5 6,75 7 4 6,00 52 32 44,00 274,859 6 47 75 104 18902

48 0 SEHER  AYA  MA 19 11 16,25 7 1 6,75 13 3 12,25 8 5 6,75 47 20 42,00 269,118 38 48 86 116 19838
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YAYIN DENİZİ TYT 1 70 283 316 34584

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,3 12,7 19,13 11,0 4,7 9,81 15,8 4,9 14,59 6,8 3,4 5,94 55,9 25,6 49,47 289,470

Okul Ortalaması 23,7 12,1 20,65 11,8 4,1 10,81 18,7 4,5 17,54 7,6 3,6 6,72 61,8 24,3 55,72 309,250

KATILIMLAR

49 0 SUDE K  M 21 17 16,75 15 4 14,00 12 4 11,00 48 25 41,75 266,956 4 49 90 120 20213

50 0 KAAN TAŞKIN  MA 21 15 17,25 14 2 13,50 6 3 5,25 5 7 3,25 46 27 39,25 260,352 39 50 101 132 21367

51 0 IRMAK ÖZDİL  MA 21 15 17,25 12 6 10,50 9 6 7,50 4 3 3,25 46 30 38,50 258,124 40 51 108 139 21743

52 0 ECENAZ ERÖZ  MB 23 14 19,50 14 5 12,75 8 6 6,50 45 25 38,75 258,119 7 52 109 140 21745

53 0 ELİF ÖLME   20 17 15,75 12 1 11,75 12 9 9,75 3 8 1,00 47 35 38,25 256,931 2 53 115 146 21972

54 0 MÜZEYYEN FİDAN  MA 21 14 17,50 5 5 3,75 13 3 12,25 5 3 4,25 44 25 37,75 256,072 41 54 121 152 22130

55 0 RANA TAKTAKOĞLU  MA 17 14 13,50 6 6 4,50 15 10 12,50 7 3 6,25 45 33 36,75 253,669 42 55 126 157 22537

56 0 KEVSER DOĞANER  MB 21 6 19,50 13 1 12,75 5 2 4,50 39 9 36,75 252,268 8 56 131 162 22779

57 0 RÜMEYSA ÇETİN  MB 23 12 20,00 9 3 8,25 2 0 2,00 4 2 3,50 38 17 33,75 244,212 9 57 151 182 24152

58 0 HAT TAK  MB 21 16 17,00 8 7 6,25 9 4 8,00 38 27 31,25 236,147 10 58 173 204 25529

59 0 HATİCE NUR TAKLAK  MA 16 6 14,50 3 0 3,00 13 3 12,25 32 9 29,75 231,765 43 59 183 214 26258

60 0 SILA SEVİMLİ  MB 16 18 11,50 14 3 13,25 4 4 3,00 1 0 1,00 35 25 28,75 229,229 11 60 192 223 26678

61 0 FATIMA ORDU  MA 17 13 13,75 1 2 0,50 11 2 10,50 1 1 0,75 30 18 25,50 219,483 44 61 213 246 28272

62 0 ATK  BUSE  MA 16 17 11,75 8 9 5,75 8 8 6,00 2 5 0,75 34 39 24,25 215,920 45 62 221 254 28827

63 0 EREN ORAL  MA 6 18 1,50 8 9 5,75 13 9 10,75 6 10 3,50 33 46 21,50 208,662 46 63 238 271 29852

64 0 BUSE YAŞAR  MB 16 14 12,50 9 3 8,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 26 20 21,00 206,205 12 64 245 278 30192

65 0 AZRA GÜLSÜN  M 13 10 10,50 10 4 9,00 23 14 19,50 201,915 5 65 249 282 30704

66 0 EBRAR ÜNLÜ  MB 7 18 2,50 5 5 3,75 11 7 9,25 2 0 2,00 25 30 17,50 196,586 13 66 258 291 31310

67 0 ZEYNEP UÇKAN  MA 12 24 6,00 7 4 6,00 6 7 4,25 3 8 1,00 28 43 17,25 195,598 47 67 260 293 31395

68 0 AYLİN AÇA  MB 13 18 8,50 6 3 5,25 0 1 -0,25 19 22 13,50 184,298 14 68 270 303 32503

69 0 SEHER AÇAR  MB 10 26 3,50 10 7 8,25 1 0 1,00 21 33 12,75 182,278 15 69 273 306 32662

70 0 İREM GÜNEVİ  MB 9 17 4,75 6 7 4,25 15 24 9,00 171,242 16 70 278 311 33429
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YAYIN DENİZİ TYT 1 70 283 316 34584

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,3 12,7 19,13 11,0 4,7 9,81 15,8 4,9 14,59 6,8 3,4 5,94 55,9 25,6 49,47 289,470

Okul Ortalaması 23,7 12,1 20,65 11,8 4,1 10,81 18,7 4,5 17,54 7,6 3,6 6,72 61,8 24,3 55,72 309,250

KATILIMLAR

1 0 SUDE BİRGİN  MA 34 6 32,50 19 1 18,75 35 5 33,75 17 3 16,25 105 15 101,25 444,426 1 1 1 1 340

2 0 HAYRUNNİSA  MA 32 8 30,00 13 5 11,75 36 4 35,00 17 2 16,50 98 19 93,25 421,041 2 2 2 4 1304

3 0 DİLARA DAĞISTANLI  MA 35 5 33,75 17 3 16,25 34 6 32,50 11 8 9,00 97 22 91,50 414,239 3 3 3 5 1752

4 0 KEVSER KARTAL  MA 27 13 23,75 17 3 16,25 36 4 35,00 16 4 15,00 96 24 90,00 411,357 4 4 4 6 1951

5 0 GÖKÇEN MAVİ  MA 29 11 26,25 16 2 15,50 36 4 35,00 14 6 12,50 95 23 89,25 408,555 5 5 5 7 2176

6 56789 KEREMCAN CANDAN  MA 31 9 28,75 14 6 12,50 35 5 33,75 14 6 12,50 94 26 87,50 403,359 6 6 6 8 2593

7 0 MEHLİKA  MA 32 8 30,00 16 4 15,00 31 7 29,25 14 6 12,50 93 25 86,75 401,172 7 7 7 9 2770

8 0 ALPEREN Ç  MA 30 8 28,00 16 1 15,75 35 1 34,75 8 3 7,25 89 13 85,75 397,120 8 8 8 10 3140

9 3 REYYAN AKIN  MA 29 11 26,25 17 3 16,25 29 10 26,50 16 4 15,00 91 28 84,00 393,761 9 9 9 11 3448

10 0 ZEYNEP YILMAZ  MA 28 12 25,00 14 6 12,50 34 6 32,50 14 5 12,75 90 29 82,75 389,583 10 10 10 12 3852

11 0 BEGÜM GİZİR  MA 27 13 23,75 16 2 15,50 35 4 34,00 11 7 9,25 89 26 82,50 388,127 11 11 11 14 4003

12 1905 RABİA BOZDEMİR  MA 29 11 26,25 14 6 12,50 33 5 31,75 13 7 11,25 89 29 81,75 386,302 12 12 12 16 4194

13 0 BERRA  MA 33 7 31,25 11 6 9,50 31 4 30,00 12 6 10,50 87 23 81,25 384,553 13 13 13 17 4359

14 0 ENİSE AYVA  MA 29 11 26,25 12 6 10,50 31 4 30,00 14 4 13,00 86 25 79,75 380,818 14 14 14 19 4737

15 0 MÜNTEHA ASA  MA 29 8 27,00 11 2 10,50 27 4 26,00 16 3 15,25 83 17 78,75 378,381 15 15 15 20 5001

16 0 ZEYNEP SOLMAZ  MA 29 11 26,25 13 7 11,25 30 5 28,75 11 5 9,75 83 28 76,00 369,132 16 16 16 22 6008

17 0 ŞENNUR  MA 31 9 28,75 17 2 16,50 20 6 18,50 12 2 11,50 80 19 75,25 367,344 17 17 17 23 6192

18 0 HALİL ŞENGÜL  M 24 9 21,75 10 7 8,25 31 5 29,75 15 4 14,00 80 25 73,75 363,539 1 18 18 24 6628

19 0 FATMAGÜL  MA 29 9 26,75 18 2 17,50 13 3 12,25 16 2 15,50 76 16 72,00 358,773 18 19 19 27 7206

20 0 ÖMER MEYDE  MA 27 12 24,00 17 1 16,75 29 7 27,25 7 10 4,50 80 30 72,50 357,824 19 20 20 28 7310

21 0 REYYAN KAYAR  MA 26 10 23,50 9 0 9,00 27 3 26,25 12 1 11,75 74 14 70,50 353,509 20 21 21 31 7820

22 0 YUNUS EMRE METE  MA 29 9 26,75 14 3 13,25 20 5 18,75 12 3 11,25 75 20 70,00 351,927 21 22 22 33 7995

23 0 Y E K  MA 29 11 26,25 13 7 11,25 26 3 25,25 9 6 7,50 77 27 70,25 351,810 22 23 23 34 8009

24 0 ERTUĞRUL UYGUN  MA 24 16 20,00 16 4 15,00 22 12 19,00 14 6 12,50 76 38 66,50 342,101 23 24 24 36 9192

25 0 MÜZEYYEN ÇEVİK  MA 33 3 32,25 13 3 12,25 15 2 14,50 8 3 7,25 69 11 66,25 339,961 24 25 25 37 9464

26 0 BEYZA CENGİZ  MA 27 10 24,50 12 5 10,75 18 5 16,75 14 2 13,50 71 22 65,50 339,274 25 26 26 38 9569

27 1 AHSEN  MA 28 10 25,50 11 6 9,50 23 5 21,75 10 4 9,00 72 25 65,75 338,972 26 27 27 39 9600

28 0 HAYRA ERDAL  MB 27 11 24,25 15 5 13,75 27 4 26,00 2 0 2,00 71 20 66,00 338,214 1 28 28 40 9713

29 0 ADİL GEZERR  MA 26 5 24,75 14 2 13,50 18 1 17,75 8 3 7,25 66 11 63,25 331,326 27 29 31 46 10558

30 0 SEVGİ *VİNÇ  MA 23 13 19,75 11 7 9,25 23 3 22,25 11 2 10,50 68 25 61,75 327,699 28 30 32 47 11040

31 0 REYYAN AŞA R  M 37 2 36,50 13 1 12,75 6 1 5,75 6 1 5,75 62 5 60,75 323,470 2 31 33 49 11595

32 0 SUDE SEVİNÇ  MA 24 16 20,00 9 2 8,50 23 6 21,50 9 1 8,75 65 25 58,75 318,520 29 32 35 53 12281

33 0 FATMA G  MA 26 13 22,75 13 7 11,25 17 10 14,50 11 6 9,50 67 36 58,00 316,478 30 33 36 54 12580

34 0 A EMİR  MA 23 12 20,00 12 4 11,00 19 1 18,75 8 1 7,75 62 18 57,50 314,669 31 34 37 55 12841

35 0 ELİF NİSA ARAN  MA 27 12 24,00 14 4 13,00 12 6 10,50 11 5 9,75 64 27 57,25 314,337 32 35 38 56 12890

36 0 FATMANUR AYVA  MB 28 12 25,00 15 5 13,75 16 7 14,25 5 5 3,75 64 29 56,75 311,530 2 36 39 58 13296

37 0 ELİF YURTLU  MA 25 11 22,25 10 5 8,75 18 3 17,25 9 6 7,50 62 25 55,75 309,430 33 37 40 61 13574

38 0 HATİCE ERYILMAZ  MA 24 13 20,75 9 5 7,75 25 4 24,00 5 8 3,00 63 30 55,50 307,711 34 38 41 62 13858

39 0 ŞEYDAYALTUN  MA 25 12 22,00 5 3 4,25 23 5 21,75 7 1 6,75 60 21 54,75 306,291 35 39 43 64 14066

40 0 KÜBRA KAMER  MB 17 10 14,50 16 2 15,50 25 7 23,25 2 4 1,00 60 23 54,25 303,803 3 40 45 66 14425

41 0 ÖMER ÜNLÜ  MA 24 11 21,25 9 6 7,50 23 4 22,00 3 5 1,75 59 26 52,50 298,645 36 41 48 71 15186

42 0 NESLİ DOLAŞKAN  MA 21 15 17,25 10 4 9,00 21 6 19,50 8 7 6,25 60 32 52,00 298,269 37 42 49 72 15245

43 0 DİLRUBA GÜLSÜN   23 13 19,75 11 3 10,25 21 3 20,25 3 4 2,00 58 23 52,25 298,026 1 43 50 73 15280

44 0 SUDE UMUTLU  MB 23 15 19,25 12 3 11,25 14 1 13,75 7 2 6,50 56 21 50,75 294,659 4 44 52 76 15786

45 0 SÜMEYYE DALLI  MB 28 12 25,00 14 6 12,50 10 8 8,00 4 2 3,50 56 28 49,00 288,788 5 45 59 84 16729

46 0 RECEP EMİN ÖZTÜRK  M 16 13 12,75 13 5 11,75 14 7 12,25 9 3 8,25 52 28 45,00 278,344 3 46 68 96 18308

47 0 ELİF YÜKSEK  MB 22 18 17,50 15 5 13,75 8 5 6,75 7 4 6,00 52 32 44,00 274,859 6 47 75 104 18902

48 0 SEHER  AYA  MA 19 11 16,25 7 1 6,75 13 3 12,25 8 5 6,75 47 20 42,00 269,118 38 48 86 116 19838
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YAYIN DENİZİ TYT 1 70 283 316 34584

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,3 12,7 19,13 11,0 4,7 9,81 15,8 4,9 14,59 6,8 3,4 5,94 55,9 25,6 49,47 289,470

Okul Ortalaması 23,7 12,1 20,65 11,8 4,1 10,81 18,7 4,5 17,54 7,6 3,6 6,72 61,8 24,3 55,72 309,250

KATILIMLAR

49 0 SUDE K  M 21 17 16,75 15 4 14,00 12 4 11,00 48 25 41,75 266,956 4 49 90 120 20213

50 0 KAAN TAŞKIN  MA 21 15 17,25 14 2 13,50 6 3 5,25 5 7 3,25 46 27 39,25 260,352 39 50 101 132 21367

51 0 IRMAK ÖZDİL  MA 21 15 17,25 12 6 10,50 9 6 7,50 4 3 3,25 46 30 38,50 258,124 40 51 108 139 21743

52 0 ECENAZ ERÖZ  MB 23 14 19,50 14 5 12,75 8 6 6,50 45 25 38,75 258,119 7 52 109 140 21745

53 0 ELİF ÖLME   20 17 15,75 12 1 11,75 12 9 9,75 3 8 1,00 47 35 38,25 256,931 2 53 115 146 21972

54 0 MÜZEYYEN FİDAN  MA 21 14 17,50 5 5 3,75 13 3 12,25 5 3 4,25 44 25 37,75 256,072 41 54 121 152 22130

55 0 RANA TAKTAKOĞLU  MA 17 14 13,50 6 6 4,50 15 10 12,50 7 3 6,25 45 33 36,75 253,669 42 55 126 157 22537

56 0 KEVSER DOĞANER  MB 21 6 19,50 13 1 12,75 5 2 4,50 39 9 36,75 252,268 8 56 131 162 22779

57 0 RÜMEYSA ÇETİN  MB 23 12 20,00 9 3 8,25 2 0 2,00 4 2 3,50 38 17 33,75 244,212 9 57 151 182 24152

58 0 HAT TAK  MB 21 16 17,00 8 7 6,25 9 4 8,00 38 27 31,25 236,147 10 58 173 204 25529

59 0 HATİCE NUR TAKLAK  MA 16 6 14,50 3 0 3,00 13 3 12,25 32 9 29,75 231,765 43 59 183 214 26258

60 0 SILA SEVİMLİ  MB 16 18 11,50 14 3 13,25 4 4 3,00 1 0 1,00 35 25 28,75 229,229 11 60 192 223 26678

61 0 FATIMA ORDU  MA 17 13 13,75 1 2 0,50 11 2 10,50 1 1 0,75 30 18 25,50 219,483 44 61 213 246 28272

62 0 ATK  BUSE  MA 16 17 11,75 8 9 5,75 8 8 6,00 2 5 0,75 34 39 24,25 215,920 45 62 221 254 28827

63 0 EREN ORAL  MA 6 18 1,50 8 9 5,75 13 9 10,75 6 10 3,50 33 46 21,50 208,662 46 63 238 271 29852

64 0 BUSE YAŞAR  MB 16 14 12,50 9 3 8,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 26 20 21,00 206,205 12 64 245 278 30192

65 0 AZRA GÜLSÜN  M 13 10 10,50 10 4 9,00 23 14 19,50 201,915 5 65 249 282 30704

66 0 EBRAR ÜNLÜ  MB 7 18 2,50 5 5 3,75 11 7 9,25 2 0 2,00 25 30 17,50 196,586 13 66 258 291 31310

67 0 ZEYNEP UÇKAN  MA 12 24 6,00 7 4 6,00 6 7 4,25 3 8 1,00 28 43 17,25 195,598 47 67 260 293 31395

68 0 AYLİN AÇA  MB 13 18 8,50 6 3 5,25 0 1 -0,25 19 22 13,50 184,298 14 68 270 303 32503

69 0 SEHER AÇAR  MB 10 26 3,50 10 7 8,25 1 0 1,00 21 33 12,75 182,278 15 69 273 306 32662

70 0 İREM GÜNEVİ  MB 9 17 4,75 6 7 4,25 15 24 9,00 171,242 16 70 278 311 33429

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLRUBA GÜLSÜN 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 17,75 20,65 19,13

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,50 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,12 2,24 2,23

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,88 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,50 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 11,00 10,81 9,81

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 13,62 15,09 12,57

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,38 2,44 2,02

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 15,00 17,54 14,59

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,75 3,38 3,13

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,62 1,65 1,31

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,62 1,70 1,51

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 1,50 6,72 5,94

Toplam: 120 58 23 52,25 44 45,25 55,73 49,47

TYT Türkçe BCCAdACBE ccda  bDebcDecBCAB EcBEEBEACCa

Cevap Anahtarı B BCCACACBEBDDECCADDBEDDBDBCABDEDBEEBEACCE

TYT Sosyal  CBC eC  cB  CcDBDCB     

Cevap Anahtarı B ECBCBDCCAEBCECEDBDCBCACCE

TYT Matematik DcCE  dDcCCCBBC C B CAC   CB BA   C  C  

Cevap Anahtarı B DECEDAADDCCCBBCACABBCACECECBBBADEBCBBCEE

TYT Fen E AE   e   b     b c

Cevap Anahtarı B EAAEECBDBDEEBACCADBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33
PARAGRAF YORUMU 22 14 7 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 7 2 54
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 4 0 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖLME 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 17,75 20,65 19,13

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,50 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,12 2,24 2,23

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,88 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,50 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 11,00 10,81 9,81

Matematik-1 30 12 8 10,00 33 13,62 15,09 12,57

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,38 2,44 2,02

TYT Matematik 40 12 9 9,75 24 15,00 17,54 14,59

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,75 3,38 3,13

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 -0,62 1,65 1,31

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,62 1,70 1,51

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 1,50 6,72 5,94

Toplam: 120 47 35 38,25 32 45,25 55,73 49,47

TYT Türkçe BCCAdACB dccE CdDDecDecbaCbdDE BEEdaAdCb

Cevap Anahtarı B BCCACACBEBDDECCADDBEDDBDBCABDEDBEEBEACCE

TYT Sosyal EC CBD C cB  C DBD B     

Cevap Anahtarı B ECBCBDCCAEBCECEDBDCBCACCE

TYT Matematik cEdE AdaDCCe Bb C B CA  Cad           a 

Cevap Anahtarı B DECEDAADDCCCBBCACABBCACECECBBBADEBCBBCEE

TYT Fen EbAEc  e  b a a  e b

Cevap Anahtarı B EAAEECBDBDEEBACCADBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 9 12 41

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PROBLEMLER 13 5 2 38
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 5 3 1 60
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA GÜLSÜN 0  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 10 10,50 26 19,65 20,65 19,13

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,95 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,85 2,24 2,23

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,10 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,25 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 11,15 10,81 9,81

Toplam: 120 23 14 19,50 16 48,15 55,73 49,47

TYT Türkçe BCCAdAadc  D  d bD c           BEEeEcCCa

Cevap Anahtarı B BCCACACBEBDDECCADDBEDDBDBCABDEDBEEBEACCE

TYT Sosyal c  CBD    BbECcDeDCB     

Cevap Anahtarı B ECBCBDCCAEBCECEDBDCBCACCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 22 6 4 27

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL ŞENGÜL 0  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 19,65 20,65 19,13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,95 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,85 2,24 2,23

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,10 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,25 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 11,15 10,81 9,81

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 9,45 15,09 12,57

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,30 2,44 2,02

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 11,75 17,54 14,59

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,25 3,38 3,13

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,25 1,65 1,31

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,10 1,70 1,51

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 5,60 6,72 5,94

Toplam: 120 80 25 73,75 61 48,15 55,73 49,47

TYT Türkçe BCb CACBc     adDbBcDDccBCABDE BEEBEACCa

Cevap Anahtarı B BCCACACBEBDDECCADDBEDDBDBCABDEDBEEBEACCE

TYT Sosyal EeBbBDe  cBe CcDBDdB     

Cevap Anahtarı B ECBCBDCCAEBCECEDBDCBCACCE

TYT Matematik  cCcDAADDCCCBBbACABBCAC CEaBB ADEBCBaC E

Cevap Anahtarı B DECEDAADDCCCBBCACABBCACECECBBBADEBCBBCEE

TYT Fen EAAEECdDcDEEeACeAD D

Cevap Anahtarı B EAAEECBDBDEEBACCADBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 22 17 4 77

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PROBLEMLER 13 11 1 85
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 3 2 60
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RECEP EMİN ÖZTÜRK 0  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 13 12,75 32 19,65 20,65 19,13

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,95 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,85 2,24 2,23

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,10 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,15 10,81 9,81

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 9,45 15,09 12,57

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,30 2,44 2,02

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31 11,75 17,54 14,59

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,25 3,38 3,13

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,25 1,65 1,31

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,10 1,70 1,51

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 5,60 6,72 5,94

Toplam: 120 52 28 45,00 38 48,15 55,73 49,47

TYT Türkçe  CCAdACBca c  C D e e acdbA D  BabcEACCE

Cevap Anahtarı B BCCACACBEBDDECCADDBEDDBDBCABDEDBEEBEACCE

TYT Sosyal EC CBDebAbBe CaDBDCB     

Cevap Anahtarı B ECBCBDCCAEBCECEDBDCBCACCE

TYT Matematik  EaE A eDCe eB bC B C   CEC dB   e   C  

Cevap Anahtarı B DECEDAADDCCCBBCACABBCACECECBBBADEBCBBCEE

TYT Fen EbAEECBD   dB C    b

Cevap Anahtarı B EAAEECBDBDEEBACCADBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 22 8 9 36

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
PROBLEMLER 13 6 2 46
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
SAYILAR 5 3 0 60
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN AŞA R 0  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 19,65 20,65 19,13

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,95 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,85 2,24 2,23

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,10 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,25 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 11,15 10,81 9,81

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 9,45 15,09 12,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,30 2,44 2,02

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 11,75 17,54 14,59

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,25 3,38 3,13

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,25 1,65 1,31

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,10 1,70 1,51

TYT Fen 20 6 1 5,75 29 5,60 6,72 5,94

Toplam: 120 62 5 60,75 51 48,15 55,73 49,47

TYT Türkçe CABCCCAeaCEBBDADCEEDBBEDDBDBCADEDBC BEAC

Cevap Anahtarı A CABCCCADECEBBDADCEEDBBEDDBDBCADEDBCEBEAC

TYT Sosyal CBEC ECAD C    aBDBD     

Cevap Anahtarı A CBECBECADCCECBECBDBDCECAC

TYT Matematik    b    DA  C  C   C  C                 

Cevap Anahtarı A CADECBEDDACBCCDCBAACEBCAEBBCBCCEBADECBEB

TYT Fen ECdAB E           D 

Cevap Anahtarı A ECEABAEBEEDABDBDCCDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 21 0 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 1 15
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 5 1 0 20
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE K 0  M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 19,65 20,65 19,13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,95 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,85 2,24 2,23

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,10 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,15 10,81 9,81

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 9,45 15,09 12,57

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,30 2,44 2,02

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 11,75 17,54 14,59

Toplam: 120 48 25 41,75 35 48,15 55,73 49,47

TYT Türkçe cCCbdACBcdDeE ddebccDDabBCABaEcBEbBE CCE

Cevap Anahtarı B BCCACACBEBDDECCADDBEDDBDBCABDEDBEEBEACCE

TYT Sosyal EedCBDCbAaB ECEDBDCB     

Cevap Anahtarı B ECBCBDCCAEBCECEDBDCBCACCE

TYT Matematik aEbED   DCCdBB eC                    CEE

Cevap Anahtarı B DECEDAADDCCCBBCACABBCACECECBBBADEBCBBCEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 22 14 7 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PROBLEMLER 13 3 2 23
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 4 0 80
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
A EMİR 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47 21,53 17,54 14,59

Fizik 7 6 0 6,00 86 4,16 3,38 3,13

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,31 1,65 1,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,27 1,70 1,51

TYT Fen 20 8 1 7,75 39 8,74 6,72 5,94

Toplam: 120 62 18 57,50 48 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe CABdCCA ca dBDbDCEaDBecDDacBCADE BCd  Ad

Cevap Anahtarı A CABCCCADECEBBDADCEEDBBEDDBDBCADEDBCEBEAC

TYT Sosyal CaEC c ADbCa BE BDBD     

Cevap Anahtarı A CBECBECADCCECBECBDBDCECAC

TYT Matematik CA ECBEDDAbBCCDCB  CE C     B           

Cevap Anahtarı A CADECBEDDACBCCDCBAACEBCAEBBCBCCEBADECBEB

TYT Fen ECEA AEBcE          

Cevap Anahtarı A ECEABAEBEEDABDBDCCDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 12 7 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PROBLEMLER 13 7 0 54
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADİL GEZERR 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 5 24,75 62 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 17 0 17,00 57 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 18 1 17,75 44 21,53 17,54 14,59

Fizik 7 3 2 2,50 36 4,16 3,38 3,13

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,31 1,65 1,31

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,27 1,70 1,51

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 8,74 6,72 5,94

Toplam: 120 66 11 63,25 53 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe BCCAdACBEB D aCdDDBcDDBbBCABD  BE BE    

Cevap Anahtarı B BCCACACBEBDDECCADDBEDDBDBCABDEDBEEBEACCE

TYT Sosyal ECBCBDe AEB  C DBDdB     

Cevap Anahtarı B ECBCBDCCAEBCECEDBDCBCACCE

TYT Matematik D CEDA DDCCCBB  C B C     CB         Cc 

Cevap Anahtarı B DECEDAADDCCCBBCACABBCACECECBBBADEBCBBCEE

TYT Fen E AaEe Dc EEB      D

Cevap Anahtarı B EAAEECBDBDEEBACCADBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 13 2 59

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 5 0 38
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 4 0 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN 1  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 21,53 17,54 14,59

Fizik 7 5 0 5,00 71 4,16 3,38 3,13

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,31 1,65 1,31

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,27 1,70 1,51

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 8,74 6,72 5,94

Toplam: 120 72 25 65,75 55 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe BCCACA BcBDDEaCdDaBbDDabBCABDE BEbBEdCCb

Cevap Anahtarı B BCCACACBEBDDECCADDBEDDBDBCABDEDBEEBEACCE

TYT Sosyal ECebeD Cc B aCcDBDCB     

Cevap Anahtarı B ECBCBDCCAEBCECEDBDCBCACCE

TYT Matematik c b DAADDCCCBBb C B CAC aECB BA   CBaC  

Cevap Anahtarı B DECEDAADDCCCBBCACABBCACECECBBBADEBCBBCEE

TYT Fen E AEEC DBaEcB C  e c

Cevap Anahtarı B EAAEECBDBDEEBACCADBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 15 6 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PROBLEMLER 13 9 0 69
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 3 1 60
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN Ç 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 27 0 27,00 90 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 35 1 34,75 87 21,53 17,54 14,59

Fizik 7 5 0 5,00 71 4,16 3,38 3,13

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,31 1,65 1,31

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,27 1,70 1,51

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 8,74 6,72 5,94

Toplam: 120 89 13 85,75 71 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe  CbAbACBEdDDECCdDDBcDDaDBCABDE BEEcEAbCE

Cevap Anahtarı B BCCACACBEBDDECCADDBEDDBDBCABDEDBEEBEACCE

TYT Sosyal  CBCBDCCAEB ECcDBD B     

Cevap Anahtarı B ECBCBDCCAEBCECEDBDCBCACCE

TYT Matematik DECEDAADDCCCBBC CABBCAC  ECBBBA EBCBaCEE

Cevap Anahtarı B DECEDAADDCCCBBCACABBCACECECBBBADEBCBBCEE

TYT Fen E AEEC D   dB  C ed 

Cevap Anahtarı B EAAEECBDBDEEBACCADBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 17 4 77

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 12 0 92
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATK  BUSE 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 17 11,75 29 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 8 8 6,00 15 21,53 17,54 14,59

Fizik 7 1 2 0,50 7 4,16 3,38 3,13

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,31 1,65 1,31

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,27 1,70 1,51

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 8,74 6,72 5,94

Toplam: 120 34 39 24,25 20 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe CAaC d DEaEdBceDa dD BbDb  cdcaE BCEdadC

Cevap Anahtarı A CABCCCADECEBBDADCEEDBBEDDBDBCADEDBCEBEAC

TYT Sosyal deaedE  DdCbCBEaB dD     

Cevap Anahtarı A CBECBECADCCECBECBDBDCECAC

TYT Matematik bAa  Bc De BCCDC ec bc                  

Cevap Anahtarı A CADECBEDDACBCCDCBAACEBCAEBBCBCCEBADECBEB

TYT Fen baE     E     ac  c 

Cevap Anahtarı A ECEABAEBEEDABDBDCCDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 7 10 32

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PROBLEMLER 13 1 3 8
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 2 1 40
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM GİZİR 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 21,53 17,54 14,59

Fizik 7 3 3 2,25 32 4,16 3,38 3,13

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,31 1,65 1,31

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,27 1,70 1,51

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 8,74 6,72 5,94

Toplam: 120 89 26 82,50 69 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe aABdCdADEacBBeADCEabBBbDDBbcCAcEcBCEBEAC

Cevap Anahtarı A CABCCCADECEBBDADCEEDBBEDDBDBCADEDBCEBEAC

TYT Sosyal CBECBECADCCa B dBDBD     

Cevap Anahtarı A CBECBECADCCECBECBDBDCECAC

TYT Matematik CcDECBEDDACBCCDCBAACEBCAdaBCBCC BADECBEa

Cevap Anahtarı A CADECBEDDACBCCDCBAACEBCAEBBCBCCEBADECBEB

TYT Fen ceEA cEBEca dDBDCCDb

Cevap Anahtarı A ECEABAEBEEDABDBDCCDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 16 6 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 12 1 92
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 21,53 17,54 14,59

Fizik 7 4 3 3,25 46 4,16 3,38 3,13

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,31 1,65 1,31

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,27 1,70 1,51

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 8,74 6,72 5,94

Toplam: 120 87 23 81,25 68 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe BCCACACBEBDDaCCADDBcDDBbBCcBDEcBEEeEACCa

Cevap Anahtarı B BCCACACBEBDDECCADDBEDDBDBCABDEDBEEBEACCE

TYT Sosyal ECeCeDd AcB  CcDBDdB     

Cevap Anahtarı B ECBCBDCCAEBCECEDBDCBCACCE

TYT Matematik DcCEDAdDDCCCBBC CdBBCA   ECBBBADE CBBCdE

Cevap Anahtarı B DECEDAADDCCCBBCACABBCACECECBBBADEBCBBCEE

TYT Fen EAeEEadDc EcBACC DBc

Cevap Anahtarı B EAAEECBDBDEEBACCADBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 16 6 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 10 1 77
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA CENGİZ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 21,53 17,54 14,59

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,16 3,38 3,13

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,31 1,65 1,31

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,27 1,70 1,51

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 8,74 6,72 5,94

Toplam: 120 71 22 65,50 55 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe CABCbCAc  EBB bDCEEDBBcDDBcBCcaEbBCadEAC

Cevap Anahtarı A CABCCCADECEBBDADCEEDBBEDDBDBCADEDBCEBEAC

TYT Sosyal CdEeBd ADeCc B CBDBD     

Cevap Anahtarı A CBECBECADCCECBECBDBDCECAC

TYT Matematik C DECBdcDbCBCCDCB dCEeCA       E        

Cevap Anahtarı A CADECBEDDACBCCDCBAACEBCAEBBCBCCEBADECBEB

TYT Fen ECEAdAEBEE  c BDCCD 

Cevap Anahtarı A ECEABAEBEEDABDBDCCDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 15 7 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 8 1 62
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 3 2 60
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA DAĞISTANLI 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 7 3 6,25 63 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 34 6 32,50 81 21,53 17,54 14,59

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,16 3,38 3,13

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,31 1,65 1,31

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,27 1,70 1,51

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 8,74 6,72 5,94

Toplam: 120 97 22 91,50 76 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe BCCAdACBEBDDECCdDDBcDDecBCABDEDBEEBEACCE

Cevap Anahtarı B BCCACACBEBDDECCADDBEDDBDBCABDEDBEEBEACCE

TYT Sosyal ECBCeDCCddBCECEDBDCB     

Cevap Anahtarı B ECBCBDCCAEBCECEDBDCBCACCE

TYT Matematik DdCEDAADDCCCBBCACdBBCACECECBdBAeEBCBBCda

Cevap Anahtarı B DECEDAADDCCCBBCACABBCACECECBBBADEBCBBCEE

TYT Fen EAAdECdDccEbBdCe eBD

Cevap Anahtarı B EAAEECBDBDEEBACCADBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 19 3 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 11 2 85
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NİSA ARAN 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26 21,53 17,54 14,59

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,16 3,38 3,13

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,31 1,65 1,31

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,27 1,70 1,51

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 8,74 6,72 5,94

Toplam: 120 64 27 57,25 48 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe CABCCdA ECbBBDADCEbbdcdcDacBCADEcBCEBEAa

Cevap Anahtarı A CABCCCADECEBBDADCEEDBBEDDBDBCADEDBCEBEAC

TYT Sosyal CBdCBceADCCd B CBDBD     

Cevap Anahtarı A CBECBECADCCECBECBDBDCECAC

TYT Matematik C cbCBEDDA  C cdBe        d B C B       

Cevap Anahtarı A CADECBEDDACBCCDCBAACEBCAEBBCBCCEBADECBEB

TYT Fen ECEAB bBEEa   BceCDc

Cevap Anahtarı A ECEABAEBEEDABDBDCCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 13 9 59

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
PROBLEMLER 13 2 4 15
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 3 0 60
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YURTLU 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 21,53 17,54 14,59

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,16 3,38 3,13

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,31 1,65 1,31

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,27 1,70 1,51

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 8,74 6,72 5,94

Toplam: 120 62 25 55,75 46 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe CABCCdAD  EBBcccCEbDeebbDacBCADE BCEBE C

Cevap Anahtarı A CABCCCADECEBBDADCEEDBBEDDBDBCADEDBCEBEAC

TYT Sosyal bdECed  DCC  B dBDBD     

Cevap Anahtarı A CBECBECADCCECBECBDBDCECAC

TYT Matematik eADECB cD  BC DCB  CE C       C  A  C Ea

Cevap Anahtarı A CADECBEDDACBCCDCBAACEBCAEBBCBCCEBADECBEB

TYT Fen EeEA AEBc b e daC DA

Cevap Anahtarı A ECEABAEBEEDABDBDCCDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 13 7 59

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PROBLEMLER 13 7 0 54
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 2 1 40
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENİSE AYVA 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 21,53 17,54 14,59

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,16 3,38 3,13

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,31 1,65 1,31

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,27 1,70 1,51

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,74 6,72 5,94

Toplam: 120 86 25 79,75 66 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe BCCAdAbaEBDDEaadbDedDDBcBCABDEDBEEBEACCa

Cevap Anahtarı B BCCACACBEBDDECCADDBEDDBDBCABDEDBEEBEACCE

TYT Sosyal bC CdDeCAcB cCEDeDCB     

Cevap Anahtarı B ECBCBDCCAEBCECEDBDCBCACCE

TYT Matematik aECEc ADDCCCBBC CABBCACEaECBBBA E CBaCE 

Cevap Anahtarı B DECEDAADDCCCBBCACABBCACECECBBBADEBCBBCEE

TYT Fen EAAEECBbe EE ACCADae

Cevap Anahtarı B EAAEECBDBDEEBACCADBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 22 18 4 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PROBLEMLER 13 12 0 92
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ORAL 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 18 1,50 4 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 13 8 11,00 37 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 13 9 10,75 27 21,53 17,54 14,59

Fizik 7 4 3 3,25 46 4,16 3,38 3,13

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,31 1,65 1,31

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,27 1,70 1,51

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 8,74 6,72 5,94

Toplam: 120 33 46 21,50 18 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe bccaadcc  caa dcCEEae  cDa  dAD         

Cevap Anahtarı A CABCCCADECEBBDADCEEDBBEDDBDBCADEDBCEBEAC

TYT Sosyal CaaCadC cbdd B dBDBD     

Cevap Anahtarı A CBECBECADCCECBECBDBDCECAC

TYT Matematik dAa CaE eA  CCDa AACEBC  a a a c        

Cevap Anahtarı A CADECBEDDACBCCDCBAACEBCAEBBCBCCEBADECBEB

TYT Fen ECEbdbE Edc   dbbaDd

Cevap Anahtarı A ECEABAEBEEDABDBDCCDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 22 5 4 23

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PROBLEMLER 13 7 2 54
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
SAYILAR 5 2 0 40
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERTUĞRUL UYGUN 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 19 9 16,75 56 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 3 3 2,25 23 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 22 12 19,00 48 21,53 17,54 14,59

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,16 3,38 3,13

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,31 1,65 1,31

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,27 1,70 1,51

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,74 6,72 5,94

Toplam: 120 76 38 66,50 55 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe CABCdCAaadEdBacDCEEbBBaDDBccCAaEbBCbBEda

Cevap Anahtarı A CABCCCADECEBBDADCEEDBBEDDBDBCADEDBCEBEAC

TYT Sosyal CBECBcCADCCdeBECaDBD     

Cevap Anahtarı A CBECBECADCCECBECBDBDCECAC

TYT Matematik CAa CBccDACBCCDddAACEdCAcd CBeCdc   bBE 

Cevap Anahtarı A CADECBEDDACBCCDCBAACEBCAEBBCBCCEBADECBEB

TYT Fen ECEABAEBbEeAdaabCCDA

Cevap Anahtarı A ECEABAEBEEDABDBDCCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 14 8 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PROBLEMLER 13 8 3 62
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 3 2 60
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 2 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATIMA ORDU 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 13 13,75 34 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 1 2 0,50 10 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 1 2 0,50 3 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 21,53 17,54 14,59

Fizik 7 1 1 0,75 11 4,16 3,38 3,13

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,31 1,65 1,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,27 1,70 1,51

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 8,74 6,72 5,94

Toplam: 120 30 18 25,50 21 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe  ABCCdc   c BDdDCEaD dcDDababA E dCdB A 

Cevap Anahtarı A CABCCCADECEBBDADCEEDBBEDDBDBCADEDBCEBEAC

TYT Sosyal                      d Ad

Cevap Anahtarı A CBECBECADCCECBECBDBDCECAC

TYT Matematik C D CBEDa  BC eCB     C                 

Cevap Anahtarı A CADECBEDDACBCCDCBAACEBCAEBBCBCCEBADECBEB

TYT Fen   dA                

Cevap Anahtarı A ECEABAEBEEDABDBDCCDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 8 9 36

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PROBLEMLER 13 3 1 23
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 4 0 80
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA G 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 2 4 1,00 10 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 17 10 14,50 36 21,53 17,54 14,59

Fizik 7 4 3 3,25 46 4,16 3,38 3,13

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,31 1,65 1,31

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,27 1,70 1,51

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 8,74 6,72 5,94

Toplam: 120 67 36 58,00 48 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe CbaCdbAcECcBBDADbEbDBBceDccBCAeEDB EBEAC

Cevap Anahtarı A CABCCCADECEBBDADCEEDBBEDDBDBCADEDBCEBEAC

TYT Sosyal CeECedCADeCadBcCBDBD     

Cevap Anahtarı A CBECBECADCCECBECBDBDCECAC

TYT Matematik CeDECBEDD dBCbcCB  CEa    d B ad d  CB a

Cevap Anahtarı A CADECBEDDACBCCDCBAACEBCAEBBCBCCEBADECBEB

TYT Fen EedAeAEBEED e BceCD 

Cevap Anahtarı A ECEABAEBEEDABDBDCCDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 15 6 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PROBLEMLER 13 5 3 38
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMAGÜL 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 21,53 17,54 14,59

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,16 3,38 3,13

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,31 1,65 1,31

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,27 1,70 1,51

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 8,74 6,72 5,94

Toplam: 120 76 16 72,00 60 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe CcBCddADE cBBDcbCEEDBBEDDBcBCADc BCaBEAC

Cevap Anahtarı A CABCCCADECEBBDADCEEDBBEDDBDBCADEDBCEBEAC

TYT Sosyal CBdCBcCADCCECBECBDBD     

Cevap Anahtarı A CBECBECADCCECBECBDBDCECAC

TYT Matematik C   C   DA d   CB  C  CA  d B C    aCB  

Cevap Anahtarı A CADECBEDDACBCCDCBAACEBCAEBBCBCCEBADECBEB

TYT Fen ECEABAEBc DABcBDCCD 

Cevap Anahtarı A ECEABAEBEEDABDBDCCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 18 3 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 5 1 38
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 5 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇEN MAVİ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 21,53 17,54 14,59

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,16 3,38 3,13

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,31 1,65 1,31

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,27 1,70 1,51

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,74 6,72 5,94

Toplam: 120 95 23 89,25 74 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe BCCAdACBEdDcEaCdDbBcDDBcaCABDEcBEEBEACCd

Cevap Anahtarı B BCCACACBEBDDECCADDBEDDBDBCABDEDBEEBEACCE

TYT Sosyal ECBCeDCaAEB  CEDBDCB     

Cevap Anahtarı B ECBCBDCCAEBCECEDBDCBCACCE

TYT Matematik DECcDAbDDCCCBBCACABBCACECECBBBAcEBCBBCaE

Cevap Anahtarı B DECEDAADDCCCBBCACABBCACECECBBBADEBCBBCEE

TYT Fen EAAdECBDeDEdaACeADBc

Cevap Anahtarı B EAAEECBDBDEEBACCADBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 17 5 77

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 13 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ERYILMAZ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 21,53 17,54 14,59

Fizik 7 3 2 2,50 36 4,16 3,38 3,13

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,31 1,65 1,31

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,27 1,70 1,51

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 8,74 6,72 5,94

Toplam: 120 63 30 55,50 46 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe CABCddADbdcBBDbbCEa Bc D BccCcDEcBCEBEAC

Cevap Anahtarı A CABCCCADECEBBDADCEEDBBEDDBDBCADEDBCEBEAC

TYT Sosyal CeEe c ADeC  B  aDBD     

Cevap Anahtarı A CBECBECADCCECBECBDBDCECAC

TYT Matematik C DECBEDDAbBCCDCB ACE C b BdB Cc A  CB  

Cevap Anahtarı A CADECBEDDACBCCDCBAACEBCAEBBCBCCEBADECBEB

TYT Fen EeEA  ccbEa   dbb D 

Cevap Anahtarı A ECEABAEBEEDABDBDCCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33
PARAGRAF YORUMU 22 14 6 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 8 1 62
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE NUR TAKLAK 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 6 14,50 36 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 3 0 3,00 15 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 21,53 17,54 14,59

Toplam: 120 32 9 29,75 25 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe  A dCdc   c B ADCEaD B   e  CA EDB    AC

Cevap Anahtarı A CABCCCADECEBBDADCEEDBBEDDBDBCADEDBCEBEAC

TYT Sosyal                  DBD     

Cevap Anahtarı A CBECBECADCCECBECBDBDCECAC

TYT Matematik C  E B DadbB CDC   CE CA    B           

Cevap Anahtarı A CADECBEDDACBCCDCBAACEBCAEBBCBCCEBADECBEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 9 2 41

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PROBLEMLER 13 6 0 46
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 2 1 40
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNNİSA 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 21,53 17,54 14,59

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,16 3,38 3,13

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,31 1,65 1,31

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,27 1,70 1,51

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 8,74 6,72 5,94

Toplam: 120 98 19 93,25 78 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe CABCCdADECEcBcADCEEaBecDDBcBCADEDBCaBEAC

Cevap Anahtarı A CABCCCADECEBBDADCEEDBBEDDBDBCADEDBCEBEAC

TYT Sosyal bBdeeECdDCCE B CBDBD     

Cevap Anahtarı A CBECBECADCCECBECBDBDCECAC

TYT Matematik CADECBEDDACBCCDCBAACEBCAbBBCBbCcBADECBEa

Cevap Anahtarı A CADECBEDDACBCCDCBAACEBCAEBBCBCCEBADECBEB

TYT Fen EeEABAEB EDABDBDCCeA

Cevap Anahtarı A ECEABAEBEEDABDBDCCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 18 4 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 13 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ÖZDİL 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 21,53 17,54 14,59

Fizik 7 3 1 2,75 39 4,16 3,38 3,13

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,31 1,65 1,31

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,27 1,70 1,51

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 8,74 6,72 5,94

Toplam: 120 46 30 38,50 32 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe BCCcd  BcaDcEC dD BcDaBaBCABbEcBEbBcdCCb

Cevap Anahtarı B BCCACACBEBDDECCADDBEDDBDBCABDEDBEEBEACCE

TYT Sosyal EeBCBDe  ceCECaDBDdB     

Cevap Anahtarı B ECBCBDCCAEBCECEDBDCBCACCE

TYT Matematik b ea A DaC  B bACdB C                C  

Cevap Anahtarı B DECEDAADDCCCBBCACABBCACECECBBBADEBCBBCEE

TYT Fen EAb E     d e      D

Cevap Anahtarı B EAAEECBDBDEEBACCADBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 0 33
PARAGRAF YORUMU 22 13 9 59

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
PROBLEMLER 13 3 1 23
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 1 2 20
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN TAŞKIN 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 21,53 17,54 14,59

Fizik 7 3 2 2,50 36 4,16 3,38 3,13

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,31 1,65 1,31

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,27 1,70 1,51

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 8,74 6,72 5,94

Toplam: 120 46 27 39,25 33 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe bb CaCAeE  dBcdDCEEDBBbDDacBeADE BCdaEdd

Cevap Anahtarı A CABCCCADECEBBDADCEEDBBEDDBDBCADEDBCEBEAC

TYT Sosyal CBEC cCADCC  B dBDBD     

Cevap Anahtarı A CBECBECADCCECBECBDBDCECAC

TYT Matematik     Cc  bdCBC      C        B           

Cevap Anahtarı A CADECBEDDACBCCDCBAACEBCAEBBCBCCEBADECBEB

TYT Fen EeEA b  d a   BaC ec

Cevap Anahtarı A ECEABAEBEEDABDBDCCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 13 8 59

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 0 15
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
SAYILAR 5 3 0 60
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREMCAN CANDAN 56789  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 7 3 6,25 63 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84 21,53 17,54 14,59

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,16 3,38 3,13

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,31 1,65 1,31

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,27 1,70 1,51

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,74 6,72 5,94

Toplam: 120 94 26 87,50 73 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe BCCcdACBEaDcECCADbBccDBcBCABDEbBEEBEACCE

Cevap Anahtarı B BCCACACBEBDDECCADDBEDDBDBCABDEDBEEBEACCE

TYT Sosyal ECeCBeCCAEBacaaDBDCB     

Cevap Anahtarı B ECBCBDCCAEBCECEDBDCBCACCE

TYT Matematik DECEDAADDCCCBBCACdBBCACaCECBBBADEaCBaCEa

Cevap Anahtarı B DECEDAADDCCCBBCACABBCACECECBBBADEBCBBCEE

TYT Fen EAAbECdDdcEEBcaCADBD

Cevap Anahtarı B EAAEECBDBDEEBACCADBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 18 4 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 13 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER KARTAL 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 7 3 6,25 63 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 21,53 17,54 14,59

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,16 3,38 3,13

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,31 1,65 1,31

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,27 1,70 1,51

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,74 6,72 5,94

Toplam: 120 96 24 90,00 75 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe BCbACACBEdecECCbbcBcDDacBCABDEcBEbBEACCa

Cevap Anahtarı B BCCACACBEBDDECCADDBEDDBDBCABDEDBEEBEACCE

TYT Sosyal ECBCeDCCAaBCECEDeDCB     

Cevap Anahtarı B ECBCBDCCAEBCECEDBDCBCACCE

TYT Matematik DECEDAADDCCCBBCACeBBCACECECBBBAcbBCBaCEE

Cevap Anahtarı B DECEDAADDCCCBBCACABBCACECECBBBADEBCBBCEE

TYT Fen EAAEEecDeDEEBACCAeBD

Cevap Anahtarı B EAAEECBDBDEEBACCADBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 22 16 6 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 13 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHLİKA 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 31 7 29,25 73 21,53 17,54 14,59

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,16 3,38 3,13

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,31 1,65 1,31

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,27 1,70 1,51

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,74 6,72 5,94

Toplam: 120 93 25 86,75 72 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe CABCbdADECEdBDADCEEDBecDDBcBCAaEDBCEBEdC

Cevap Anahtarı A CABCCCADECEBBDADCEEDBBEDDBDBCADEDBCEBEAC

TYT Sosyal CBEeBECADeCcaBECBDBD     

Cevap Anahtarı A CBECBECADCCECBECBDBDCECAC

TYT Matematik CAcECBceDACBC DCBAACEBCAaBdCBCacBA ECBEB

Cevap Anahtarı A CADECBEDDACBCCDCBAACEBCAEBBCBCCEBADECBEB

TYT Fen ECEABAEBEEbAecBcCeeA

Cevap Anahtarı A ECEABAEBEEDABDBDCCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 17 5 77

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
PROBLEMLER 13 12 1 92
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 3 2 60
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜNTEHA ASA 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 21,53 17,54 14,59

Fizik 7 6 0 6,00 86 4,16 3,38 3,13

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,31 1,65 1,31

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,27 1,70 1,51

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 8,74 6,72 5,94

Toplam: 120 83 17 78,75 66 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe cCCACAbBc D ECCcDDe DDBcBCABDEcBEEcEACCE

Cevap Anahtarı B BCCACACBEBDDECCADDBEDDBDBCABDEDBEEBEACCE

TYT Sosyal E  CBD C  B  acDBDCB     

Cevap Anahtarı B ECBCBDCCAEBCECEDBDCBCACCE

TYT Matematik DECEDAADcCCCBBC Cd BCAC  ECB BA  BCB ad 

Cevap Anahtarı B DECEDAADDCCCBBCACABBCACECECBBBADEBCBBCEE

TYT Fen EAAEEC DdaEEBACCADBe

Cevap Anahtarı B EAAEECBDBDEEBACCADBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 17 4 77

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 10 1 77
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜZEYYEN ÇEVİK 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 3 32,25 81 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 21,53 17,54 14,59

Fizik 7 4 1 3,75 54 4,16 3,38 3,13

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,31 1,65 1,31

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,27 1,70 1,51

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 8,74 6,72 5,94

Toplam: 120 69 11 66,25 55 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe BCCACACB  DDECCbDDBcDDBc CABDE BEEBEACCE

Cevap Anahtarı B BCCACACBEBDDECCADDBEDDBDBCABDEDBEEBEACCE

TYT Sosyal EeedBD   EB ECEDBDCB     

Cevap Anahtarı B ECBCBDCCAEBCECEDBDCBCACCE

TYT Matematik DEdED ADDCCCBB  C B C e                 

Cevap Anahtarı B DECEDAADDCCCBBCACABBCACECECBBBADEBCBBCEE

TYT Fen E AdEC  e EcB    DB 

Cevap Anahtarı B EAAEECBDBDEEBACCADBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 18 2 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 5 1 38
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 4 0 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜZEYYEN FİDAN 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 21,53 17,54 14,59

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,16 3,38 3,13

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,31 1,65 1,31

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,27 1,70 1,51

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 8,74 6,72 5,94

Toplam: 120 44 25 37,75 31 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe CABCCbA d EdBDdDaEbcdBcbDaDaCA   BCdBEAd

Cevap Anahtarı A CABCCCADECEBBDADCEEDBBEDDBDBCADEDBCEBEAC

TYT Sosyal b    d  Dee    dBDBD     

Cevap Anahtarı A CBECBECADCCECBECBDBDCECAC

TYT Matematik dA cCB  DA BC DC   CE       B Cc        

Cevap Anahtarı A CADECBEDDACBCCDCBAACEBCAEBBCBCCEBADECBEB

TYT Fen ECEAd E       ab    

Cevap Anahtarı A ECEABAEBEEDABDBDCCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 22 11 8 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 4 1 31
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 2 0 40
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİ DOLAŞKAN 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 21 6 19,50 49 21,53 17,54 14,59

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,16 3,38 3,13

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,31 1,65 1,31

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,27 1,70 1,51

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 8,74 6,72 5,94

Toplam: 120 60 32 52,00 43 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe bcBCdCADEac   cDCEbDBBcDDaccCAaE BdadEAC

Cevap Anahtarı A CABCCCADECEBBDADCEEDBBEDDBDBCADEDBCEBEAC

TYT Sosyal CedC c AD    BcCBDBD     

Cevap Anahtarı A CBECBECADCCECBECBDBDCECAC

TYT Matematik CADECBcDedCBCCDCc ACEBCA  dCB        e  

Cevap Anahtarı A CADECBEDDACBCCDCBAACEBCAEBBCBCCEBADECBEB

TYT Fen ECEAcAceEcD   db eD 

Cevap Anahtarı A ECEABAEBEEDABDBDCCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 12 9 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 9 2 69
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER MEYDE 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 3 5 1,75 18 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 29 7 27,25 68 21,53 17,54 14,59

Fizik 7 4 3 3,25 46 4,16 3,38 3,13

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 2,31 1,65 1,31

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,27 1,70 1,51

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 8,74 6,72 5,94

Toplam: 120 80 30 72,50 60 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe bAcCCdAcEdEaBcdDCEEcBBcDDBb CADEDBCbBEAC

Cevap Anahtarı A CABCCCADECEBBDADCEEDBBEDDBDBCADEDBCEBEAC

TYT Sosyal CBdCBECADCC  BECBDBD     

Cevap Anahtarı A CBECBECADCCECBECBDBDCECAC

TYT Matematik CADECBEDDACBCCDCB dCEBCe BBCBCCc AcaCeb 

Cevap Anahtarı A CADECBEDDACBCCDCBAACEBCAEBBCBCCEBADECBEB

TYT Fen ECEeccEebcc c  bdCDA

Cevap Anahtarı A ECEABAEBEEDABDBDCCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 18 3 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 11 1 85
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 2 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÜNLÜ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 5 3 4,25 43 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 21,53 17,54 14,59

Fizik 7 2 3 1,25 18 4,16 3,38 3,13

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,31 1,65 1,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,27 1,70 1,51

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 8,74 6,72 5,94

Toplam: 120 59 26 52,50 44 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe BCCACbCB   D  abDbBcbaBDeCAeDEcBEEBEACCb

Cevap Anahtarı B BCCACACBEBDDECCADDBEDDBDBCABDEDBEEBEACCE

TYT Sosyal  C CaDdb cB  CaaBDCB     

Cevap Anahtarı B ECBCBDCCAEBCECEDBDCBCACCE

TYT Matematik DECE   DDCCCBBb C   CA   ECB BAeaBCB Cd 

Cevap Anahtarı B DECEDAADDCCCBBCACABBCACECECBBBADEBCBBCEE

TYT Fen d AcEb    Ede       

Cevap Anahtarı B EAAEECBDBDEEBACCADBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 22 15 7 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 9 0 69
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 3 1 60
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA BOZDEMİR 1905  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79 21,53 17,54 14,59

Fizik 7 3 4 2,00 29 4,16 3,38 3,13

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,31 1,65 1,31

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,27 1,70 1,51

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 8,74 6,72 5,94

Toplam: 120 89 29 81,75 68 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe CABCCCAcECEdBDdDCEbcBecDDBcBCAaEDBCEaEdC

Cevap Anahtarı A CABCCCADECEBBDADCEEDBBEDDBDBCADEDBCEBEAC

TYT Sosyal bBEeedbADCCbCBECBDBD     

Cevap Anahtarı A CBECBECADCCECBECBDBDCECAC

TYT Matematik aADECBEDDACBCCDCB ACEBCAaBdCBbC BADECBEa

Cevap Anahtarı A CADECBEDDACBCCDCBAACEBCAEBBCBCCEBADECBEB

TYT Fen ceEAdAcBEEDAeDBcCCDb

Cevap Anahtarı A ECEABAEBEEDABDBDCCDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 15 7 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 11 1 85
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RANA TAKTAKOĞLU 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 14 13,50 34 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 0 5 -1,25 -13 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 15 10 12,50 31 21,53 17,54 14,59

Fizik 7 4 0 4,00 57 4,16 3,38 3,13

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,31 1,65 1,31

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,27 1,70 1,51

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 8,74 6,72 5,94

Toplam: 120 45 33 36,75 31 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe  d A AdB dcD aCdcbebDD b CAeDE BEaBE CCd

Cevap Anahtarı B BCCACACBEBDDECCADDBEDDBDBCABDEDBEEBEACCE

TYT Sosyal E ee Ddb c   CaDBD       

Cevap Anahtarı B ECBCBDCCAEBCECEDBDCBCACCE

TYT Matematik aEC DA DeCCCBB  e BBC Cb  C  e c ab  ec 

Cevap Anahtarı B DECEDAADDCCCBBCACABBCACECECBBBADEBCBBCEE

TYT Fen EA EE  ac E B    D b

Cevap Anahtarı B EAAEECBDBDEEBACCADBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 22 12 6 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PROBLEMLER 13 5 3 38
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 3 0 60
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 2 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN AKIN 3  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 5 5 3,75 38 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 29 10 26,50 66 21,53 17,54 14,59

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,16 3,38 3,13

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,31 1,65 1,31

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,27 1,70 1,51

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,74 6,72 5,94

Toplam: 120 91 28 84,00 70 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe CAaCCCADEaEBBDdDCEEDcBbDDBbeeADEcBCEBddC

Cevap Anahtarı A CABCCCADECEBBDADCEEDBBEDDBDBCADEDBCEBEAC

TYT Sosyal CBaCBECADeCaCBECBDBD     

Cevap Anahtarı A CBECBECADCCECBECBDBDCECAC

TYT Matematik CAccCBE DACBCCDCBdACEBCAcBBCBaaEaAbEdBbB

Cevap Anahtarı A CADECBEDDACBCCDCBAACEBCAEBBCBCCEBADECBEB

TYT Fen ECEABAcBdEDABDBbCCeA

Cevap Anahtarı A ECEABAEBEEDABDBDCCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 14 8 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PROBLEMLER 13 11 2 85
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 4 0 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN KAYAR 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 9 0 9,00 45 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 21,53 17,54 14,59

Fizik 7 4 0 4,00 57 4,16 3,38 3,13

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,31 1,65 1,31

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,27 1,70 1,51

TYT Fen 20 12 1 11,75 59 8,74 6,72 5,94

Toplam: 120 74 14 70,50 59 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe CAeCddA    BBDdDCEaDBBcDDBbaCADEcBCaBEAC

Cevap Anahtarı A CABCCCADECEBBDADCEEDBBEDDBDBCADEDBCEBEAC

TYT Sosyal CB     AD C  B   DBD     

Cevap Anahtarı A CBECBECADCCECBECBDBDCECAC

TYT Matematik CADECBE DAbBCCDC   CEBC   BCB CEB e CBEa

Cevap Anahtarı A CADECBEDDACBCCDCBAACEBCAEBBCBCCEBADECBEB

TYT Fen  CE  AEBEED B  D CDb

Cevap Anahtarı A ECEABAEBEEDABDBDCCDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 16 6 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 9 0 69
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 3 1 60
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER  AYA 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 11 16,25 41 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 21,53 17,54 14,59

Fizik 7 4 1 3,75 54 4,16 3,38 3,13

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,31 1,65 1,31

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,27 1,70 1,51

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 8,74 6,72 5,94

Toplam: 120 47 20 42,00 35 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe  CCbdd BEBcDEaCdbbBEDD cd AB    Ea  ACCE

Cevap Anahtarı B BCCACACBEBDDECCADDBEDDBDBCABDEDBEEBEACCE

TYT Sosyal             ECdDBDCB     

Cevap Anahtarı B ECBCBDCCAEBCECEDBDCBCACCE

TYT Matematik DECE   bc  bBB    B CA    CBB        C  

Cevap Anahtarı B DECEDAADDCCCBBCACABBCACECECBBBADEBCBBCEE

TYT Fen E AEEe D  c B be DBc

Cevap Anahtarı B EAAEECBDBDEEBACCADBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 22 11 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PROBLEMLER 13 5 2 38
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 2 0 40
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞENNUR 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 20 6 18,50 46 21,53 17,54 14,59

Fizik 7 5 0 5,00 71 4,16 3,38 3,13

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,31 1,65 1,31

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,27 1,70 1,51

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 8,74 6,72 5,94

Toplam: 120 80 19 75,25 63 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe CABCCdADbCEBBDADCEEDcdcDDBbBCADEcBCEBddC

Cevap Anahtarı A CABCCCADECEBBDADCEEDBBEDDBDBCADEDBCEBEAC

TYT Sosyal  BECcECADeCECBECBDBD     

Cevap Anahtarı A CBECBECADCCECBECBDBDCECAC

TYT Matematik CA cCBEDDeCBCCcCB dCEBdA    B aE    C   

Cevap Anahtarı A CADECBEDDACBCCDCBAACEBCAEBBCBCCEBADECBEB

TYT Fen  CEA AEBEED   B CCeb

Cevap Anahtarı A ECEABAEBEEDABDBDCCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 15 7 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PROBLEMLER 13 6 3 46
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ *VİNÇ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 21,53 17,54 14,59

Fizik 7 5 0 5,00 71 4,16 3,38 3,13

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,31 1,65 1,31

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,27 1,70 1,51

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 8,74 6,72 5,94

Toplam: 120 68 25 61,75 51 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe BCCACAdBEdceECCdbDccDDebcbABDE    BEAdCE

Cevap Anahtarı B BCCACACBEBDDECCADDBEDDBDBCABDEDBEEBEACCE

TYT Sosyal EC beDb AEBedCaDBDdB     

Cevap Anahtarı B ECBCBDCCAEBCECEDBDCBCACCE

TYT Matematik  dCEDA DDCCCBBC CABBCAC dECBd  D        

Cevap Anahtarı B DECEDAADDCCCBBCACABBCACECECBBBADEBCBBCEE

TYT Fen E AEEC D  Eda C  DBD

Cevap Anahtarı B EAAEECBDBDEEBACCADBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 11 7 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PROBLEMLER 13 9 2 69
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYDAYALTUN 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 21,53 17,54 14,59

Fizik 7 4 1 3,75 54 4,16 3,38 3,13

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,31 1,65 1,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,27 1,70 1,51

TYT Fen 20 7 1 6,75 34 8,74 6,72 5,94

Toplam: 120 60 21 54,75 46 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe BCCcdACB c DaaCbDDecDDacaCAB EDBEEBEdCCE

Cevap Anahtarı B BCCACACBEBDDECCADDBEDDBDBCABDEDBEEBEACCE

TYT Sosyal    C De        DBDaa     

Cevap Anahtarı B ECBCBDCCAEBCECEDBDCBCACCE

TYT Matematik DECED  eDCCCBBCdCABBCdC  ECBdd     B C  

Cevap Anahtarı B DECEDAADDCCCBBCACABBCACECECBBBADEBCBBCEE

TYT Fen E AEEe DB E         

Cevap Anahtarı B EAAEECBDBDEEBACCADBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 15 6 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 9 4 69
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE BİRGİN 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84 21,53 17,54 14,59

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,16 3,38 3,13

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,31 1,65 1,31

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,27 1,70 1,51

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,74 6,72 5,94

Toplam: 120 105 15 101,25 84 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe CAcCCdADECdBBDADCEEDBBcDDBbBCADEDBCEBEdC

Cevap Anahtarı A CABCCCADECEBBDADCEEDBBEDDBDBCADEDBCEBEAC

TYT Sosyal CBdCBECADCCECBECBDBD     

Cevap Anahtarı A CBECBECADCCECBECBDBDCECAC

TYT Matematik CADEbBEDDACBCCcCBAACEBCAEBBCBaCdBADECBEa

Cevap Anahtarı A CADECBEDDACBCCDCBAACEBCAEBBCBCCEBADECBEB

TYT Fen ECEAcAdBEEbABDBDCCDA

Cevap Anahtarı A ECEABAEBEEDABDBDCCDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 19 3 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 11 2 85
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE SEVİNÇ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 23 6 21,50 54 21,53 17,54 14,59

Fizik 7 5 0 5,00 71 4,16 3,38 3,13

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,31 1,65 1,31

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,27 1,70 1,51

TYT Fen 20 9 1 8,75 44 8,74 6,72 5,94

Toplam: 120 65 25 58,75 49 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe CbcCCdADaCEdBcbDCEbbdccDDBDBCAcEbBeEdEAC

Cevap Anahtarı A CABCCCADECEBBDADCEEDBBEDDBDBCADEDBCEBEAC

TYT Sosyal C E  d     cC ECBDBD     

Cevap Anahtarı A CBECBECADCCECBECBDBDCECAC

TYT Matematik C  cCBEDDcCdCCbC  dCEBCA  BCB Cc A ECB  

Cevap Anahtarı A CADECBEDDACBCCDCBAACEBCAEBBCBCCEBADECBEB

TYT Fen ECEA  EB  D   B   Db

Cevap Anahtarı A ECEABAEBEEDABDBDCCDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 14 8 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PROBLEMLER 13 8 2 62
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
Y E K 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 21,53 17,54 14,59

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,16 3,38 3,13

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,31 1,65 1,31

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,27 1,70 1,51

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 8,74 6,72 5,94

Toplam: 120 77 27 70,25 59 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe CABCedADEbEcBDdDCEEbBBbDDBbcCADEeBCcBEAC

Cevap Anahtarı A CABCCCADECEBBDADCEEDBBEDDBDBCADEDBCEBEAC

TYT Sosyal CadeBEbADCCdCBcaBDBD     

Cevap Anahtarı A CBECBECADCCECBECBDBDCECAC

TYT Matematik CADECBEDDdCBCCDCB dCEBCA BBCB Cc        

Cevap Anahtarı A CADECBEDDACBCCDCBAACEBCAEBBCBCCEBADECBEB

TYT Fen ECEAcAEBd c a  a CDd

Cevap Anahtarı A ECEABAEBEEDABDBDCCDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 17 5 77

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 12 0 92
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE METE 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 21,53 17,54 14,59

Fizik 7 5 0 5,00 71 4,16 3,38 3,13

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,31 1,65 1,31

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,27 1,70 1,51

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 8,74 6,72 5,94

Toplam: 120 75 20 70,00 58 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe BCCAdAaBEdDDECC DDeEDDBbBCABDE BEaBddCCa

Cevap Anahtarı B BCCACACBEBDDECCADDBEDDBDBCABDEDBEEBEACCE

TYT Sosyal ECeCaDCCAEB Ed DBDC      

Cevap Anahtarı B ECBCBDCCAEBCECEDBDCBCACCE

TYT Matematik D CEDb DDC CcBC CAB CA  aECBd b  B   C  

Cevap Anahtarı B DECEDAADDCCCBBCACABBCACECECBBBADEBCBBCEE

TYT Fen EAAEE  De EEB d AbBD

Cevap Anahtarı B EAAEECBDBDEEBACCADBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 15 6 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PROBLEMLER 13 7 1 54
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SOLMAZ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72 21,53 17,54 14,59

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,16 3,38 3,13

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,31 1,65 1,31

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,27 1,70 1,51

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 8,74 6,72 5,94

Toplam: 120 83 28 76,00 63 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe CABCCbADEaaBBDADCEbbBedDDBceCADEcBCaBEAC

Cevap Anahtarı A CABCCCADECEBBDADCEEDBBEDDBDBCADEDBCEBEAC

TYT Sosyal bBECddCADeCabBEdBDBD     

Cevap Anahtarı A CBECBECADCCECBECBDBDCECAC

TYT Matematik CADcCBcDDACBCCDCB  CEBCAEBeCBaC BAe CBE 

Cevap Anahtarı A CADECBEDDACBCCDCBAACEBCAEBBCBCCEBADECBEB

TYT Fen ECEAdcEB Ee c aDCCD 

Cevap Anahtarı A ECEABAEBEEDABDBDCCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 15 7 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 10 2 77
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP UÇKAN 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 24 6,00 15 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 6 7 4,25 11 21,53 17,54 14,59

Fizik 7 3 4 2,00 29 4,16 3,38 3,13

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,31 1,65 1,31

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,27 1,70 1,51

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 8,74 6,72 5,94

Toplam: 120 28 43 17,25 14 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe aabAdedBEc D  adbaebDDaD bAeacbeEEddAeCb

Cevap Anahtarı B BCCACACBEBDDECCADDBEDDBDBCABDEDBEEBEACCE

TYT Sosyal ECeb Dd  d     DBD B     

Cevap Anahtarı B ECBCBDCCAEBCECEDBDCBCACCE

TYT Matematik aECEeAAabC a    d d                     

Cevap Anahtarı B DECEDAADDCCCBBCACABBCACECECBBBADEBCBBCEE

TYT Fen EbeEEbdc        de e

Cevap Anahtarı B EAAEECBDBDEEBACCADBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 22 8 13 36

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
PROBLEMLER 13 1 3 8
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 5 2 1 40
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YILMAZ 0  MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 22,71 20,65 19,13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,34 2,24 2,23

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,21 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,11 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,97 10,81 9,81

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 18,33 15,09 12,57

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,20 2,44 2,02

TYT Matematik 40 34 6 32,50 81 21,53 17,54 14,59

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,16 3,38 3,13

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,31 1,65 1,31

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,27 1,70 1,51

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,74 6,72 5,94

Toplam: 120 90 29 82,75 69 63,96 55,73 49,47

TYT Türkçe aCCAdACBEdbDECCdDcBcDDBccCABbEcBEbBEACCE

Cevap Anahtarı B BCCACACBEBDDECCADDBEDDBDBCABDEDBEEBEACCE

TYT Sosyal ECeCeDdeAdBCECcDBDCB     

Cevap Anahtarı B ECBCBDCCAEBCECEDBDCBCACCE

TYT Matematik DECEDAdDDCCCBBbACABBCACadECBBBADEBCBaCcE

Cevap Anahtarı B DECEDAADDCCCBBCACABBCACECECBBBADEBCBBCEE

TYT Fen EAAEEadDe EcBdCCADBD

Cevap Anahtarı B EAAEECBDBDEEBACCADBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 16 6 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 13 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN AÇA 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 18 8,50 21 15,30 20,65 19,13

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,58 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,23 2,24 2,23

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,55 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,86 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 10,22 10,81 9,81

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,17 3,38 3,13

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,11 1,65 1,31

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,52 1,70 1,51

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,80 6,72 5,94

Toplam: 120 19 22 13,50 11 35,23 55,73 49,47

TYT Türkçe aCCbd aBE     CebDBcDDaccbAecdbBEb Edd  

Cevap Anahtarı B BCCACACBEBDDECCADDBEDDBDBCABDEDBEEBEACCE

TYT Sosyal  C e c  Ad      BDCB     

Cevap Anahtarı B ECBCBDCCAEBCECEDBDCBCACCE

TYT Fen                    c

Cevap Anahtarı B EAAEECBDBDEEBACCADBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 7 12 32

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE YAŞAR 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 14 12,50 31 15,30 20,65 19,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,58 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,23 2,24 2,23

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,55 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,86 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 10,22 10,81 9,81

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 7,53 15,09 12,57

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,39 2,44 2,02

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 7,92 17,54 14,59

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,17 3,38 3,13

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,11 1,65 1,31

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,52 1,70 1,51

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,80 6,72 5,94

Toplam: 120 26 20 21,00 18 35,23 55,73 49,47

TYT Türkçe BdbcbcddE     aADac DDcc CA  E BEEBEAdCb

Cevap Anahtarı B BCCACACBEBDDECCADDBEDDBDBCABDEDBEEBEACCE

TYT Sosyal dCeC D aA   E  DBD B     

Cevap Anahtarı B ECBCBDCCAEBCECEDBDCBCACCE

TYT Matematik        a        C                     a 

Cevap Anahtarı B DECEDAADDCCCBBCACABBCACECECBBBADEBCBBCEE

TYT Fen                    b

Cevap Anahtarı B EAAEECBDBDEEBACCADBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 22 12 5 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 5 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR ÜNLÜ 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 18 2,50 6 15,30 20,65 19,13

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,58 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,23 2,24 2,23

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,55 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,86 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 10,22 10,81 9,81

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 7,53 15,09 12,57

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,39 2,44 2,02

TYT Matematik 40 11 7 9,25 23 7,92 17,54 14,59

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,17 3,38 3,13

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,11 1,65 1,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,52 1,70 1,51

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 1,80 6,72 5,94

Toplam: 120 25 30 17,50 15 35,23 55,73 49,47

TYT Türkçe Cbead  bEacBeD caE bdB   db  e  eaC   d 

Cevap Anahtarı A CABCCCADECEBBDADCEEDBBEDDBDBCADEDBCEBEAC

TYT Sosyal CB     e a  e  dBaBD     

Cevap Anahtarı A CBECBECADCCECBECBDBDCECAC

TYT Matematik CAc CcEcD bBCCD    CEad        a        

Cevap Anahtarı A CADECBEDDACBCCDCBAACEBCAEBBCBCCEBADECBEB

TYT Fen E  A                

Cevap Anahtarı A ECEABAEBEEDABDBDCCDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 22 3 7 14

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PROBLEMLER 13 4 2 31
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
SAYILAR 5 3 2 60
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECENAZ ERÖZ 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 15,30 20,65 19,13

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,58 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,23 2,24 2,23

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,55 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,22 10,81 9,81

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 7,53 15,09 12,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,39 2,44 2,02

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 7,92 17,54 14,59

Toplam: 120 45 25 38,75 32 35,23 55,73 49,47

TYT Türkçe BCdAC  BcaDDE CdDaBcDaBaBCABbEcBEbBcdCCb

Cevap Anahtarı B BCCACACBEBDDECCADDBEDDBDBCABDEDBEEBEACCE

TYT Sosyal EeBCBD CAceCECaDBDdB     

Cevap Anahtarı B ECBCBDCCAEBCECEDBDCBCACCE

TYT Matematik b ea A DaC  B bACdB C                   

Cevap Anahtarı B DECEDAADDCCCBBCACABBCACECECBBBADEBCBBCEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 0 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 13 9 59

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
PROBLEMLER 13 3 1 23
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 1 2 20
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YÜKSEK 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 15,30 20,65 19,13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,58 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,23 2,24 2,23

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,55 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,22 10,81 9,81

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 7,53 15,09 12,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,39 2,44 2,02

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 7,92 17,54 14,59

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,17 3,38 3,13

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,11 1,65 1,31

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,52 1,70 1,51

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 1,80 6,72 5,94

Toplam: 120 52 32 44,00 37 35,23 55,73 49,47

TYT Türkçe CcaCCdeDEaEdBDdDCEbbeBdDDacBCAaEbBCaBEde

Cevap Anahtarı A CABCCCADECEBBDADCEEDBBEDDBDBCADEDBCEBEAC

TYT Sosyal CeECecCADeeECBECBDBD     

Cevap Anahtarı A CBECBECADCCECBECBDBDCECAC

TYT Matematik C  ca EDDdbBCdDC                        

Cevap Anahtarı A CADECBEDDACBCCDCBAACEBCAEBBCBCCEBADECBEB

TYT Fen  CEA Ad   e B  beCD 

Cevap Anahtarı A ECEABAEBEEDABDBDCCDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 12 10 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
PROBLEMLER 13 1 2 8
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR AYVA 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 15,30 20,65 19,13

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,58 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,23 2,24 2,23

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,55 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,22 10,81 9,81

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 7,53 15,09 12,57

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,39 2,44 2,02

TYT Matematik 40 16 7 14,25 36 7,92 17,54 14,59

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,17 3,38 3,13

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,11 1,65 1,31

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,52 1,70 1,51

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 1,80 6,72 5,94

Toplam: 120 64 29 56,75 47 35,23 55,73 49,47

TYT Türkçe BCCbdAaBEBDDEaCdbDBcDDBDeCAdDEDBEEBEceCa

Cevap Anahtarı B BCCACACBEBDDECCADDBEDDBDBCABDEDBEEBEACCE

TYT Sosyal dCBCBDbCAcBaECcDBDCB     

Cevap Anahtarı B ECBCBDCCAEBCECEDBDCBCACCE

TYT Matematik DEacDA DDCCCBBbACABc     dC d         c 

Cevap Anahtarı B DECEDAADDCCCBBCACABBCACECECBBBADEBCBBCEE

TYT Fen E AEEa a   de b  D  

Cevap Anahtarı B EAAEECBDBDEEBACCADBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 16 6 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 5 3 38
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 3 2 60
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAT TAK 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 15,30 20,65 19,13

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,58 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,23 2,24 2,23

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,55 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,86 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 10,22 10,81 9,81

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 7,53 15,09 12,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,39 2,44 2,02

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 7,92 17,54 14,59

Toplam: 120 38 27 31,25 26 35,23 55,73 49,47

TYT Türkçe cCCAdAaBEdccECaeDDB DaB d eBDacddEBEAdCE

Cevap Anahtarı B BCCACACBEBDDECCADDBEDDBDBCABDEDBEEBEACCE

TYT Sosyal  C eeDdeAbB E cDeD B     

Cevap Anahtarı B ECBCBDCCAEBCECEDBDCBCACCE

TYT Matematik cc E A DbCC BBb     C     C             

Cevap Anahtarı B DECEDAADDCCCBBCACABBCACECECBBBADEBCBBCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 11 8 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PROBLEMLER 13 1 2 8
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 3 1 60
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRA ERDAL 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 15,30 20,65 19,13

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,58 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,23 2,24 2,23

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,55 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,22 10,81 9,81

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 7,53 15,09 12,57

Geometri 10 4 1 3,75 38 0,39 2,44 2,02

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 7,92 17,54 14,59

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,17 3,38 3,13

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,11 1,65 1,31

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,52 1,70 1,51

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 1,80 6,72 5,94

Toplam: 120 71 20 66,00 55 35,23 55,73 49,47

TYT Türkçe BCCAdACBcdDDb CdDDBcDDBc eABDcDBEEBEAdCb

Cevap Anahtarı B BCCACACBEBDDECCADDBEDDBDBCABDEDBEEBEACCE

TYT Sosyal ECeCBDeCAEBaECcDBDdB     

Cevap Anahtarı B ECBCBDCCAEBCECEDBDCBCACCE

TYT Matematik DECEDAADDCeCBBCbC BBCAC  ECBa Ae  C  CE 

Cevap Anahtarı B DECEDAADDCCCBBCACABBCACECECBBBADEBCBBCEE

TYT Fen                  D D

Cevap Anahtarı B EAAEECBDBDEEBACCADBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 15 6 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PROBLEMLER 13 10 2 77
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM GÜNEVİ 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 17 4,75 12 15,30 20,65 19,13

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,58 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,23 2,24 2,23

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,55 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,86 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 10,22 10,81 9,81

Toplam: 120 15 24 9,00 8 35,23 55,73 49,47

TYT Türkçe CcBCabA       ccbEbDeeaaD a  caE eCa  e 

Cevap Anahtarı A CABCCCADECEBBDADCEEDBBEDDBDBCADEDBCEBEAC

TYT Sosyal CeE  cbADdac   dB  D     

Cevap Anahtarı A CBECBECADCCECBECBDBDCECAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 22 4 11 18

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER DOĞANER 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 6 19,50 49 15,30 20,65 19,13

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,58 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,23 2,24 2,23

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,55 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 10,22 10,81 9,81

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 7,53 15,09 12,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,39 2,44 2,02

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 7,92 17,54 14,59

Toplam: 120 39 9 36,75 31 35,23 55,73 49,47

TYT Türkçe BCCACA BEe    CdDDecD ebBC       EBEACCE

Cevap Anahtarı B BCCACACBEBDDECCADDBEDDBDBCABDEDBEEBEACCE

TYT Sosyal ECBCBD CAc     DBDCB     

Cevap Anahtarı B ECBCBDCCAEBCECEDBDCBCACCE

TYT Matematik a  c  AD    B   C B                     

Cevap Anahtarı B DECEDAADDCCCBBCACABBCACECECBBBADEBCBBCEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 10 4 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA KAMER 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 10 14,50 36 15,30 20,65 19,13

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,58 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,23 2,24 2,23

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,55 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 10,22 10,81 9,81

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 7,53 15,09 12,57

Geometri 10 4 1 3,75 38 0,39 2,44 2,02

TYT Matematik 40 25 7 23,25 58 7,92 17,54 14,59

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,17 3,38 3,13

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,11 1,65 1,31

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,52 1,70 1,51

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 1,80 6,72 5,94

Toplam: 120 60 23 54,25 45 35,23 55,73 49,47

TYT Türkçe BCCAdACBca  E CbDDBccDcce ABD       dC  

Cevap Anahtarı B BCCACACBEBDDECCADDBEDDBDBCABDEDBEEBEACCE

TYT Sosyal ECBCaDCCAEB EC DBDdB     

Cevap Anahtarı B ECBCBDCCAEBCECEDBDCBCACCE

TYT Matematik DECEDedDcCCCBBCAC BBCAb  ECBdeA EeCB    

Cevap Anahtarı B DECEDAADDCCCBBCACABBCACECECBBBADEBCBBCEE

TYT Fen      b       ACe e b

Cevap Anahtarı B EAAEECBDBDEEBACCADBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 6 6 27

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 9 4 69
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA ÇETİN 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 15,30 20,65 19,13

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,58 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,23 2,24 2,23

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,55 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,86 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 10,22 10,81 9,81

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 7,53 15,09 12,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,39 2,44 2,02

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 7,92 17,54 14,59

Fizik 7 4 0 4,00 57 1,17 3,38 3,13

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,11 1,65 1,31

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,52 1,70 1,51

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 1,80 6,72 5,94

Toplam: 120 38 17 33,75 28 35,23 55,73 49,47

TYT Türkçe bAcCCCADdaE BDADCEEDdBdDDccBeA   Ba BEdb

Cevap Anahtarı A CABCCCADECEBBDADCEEDBBEDDBDBCADEDBCEBEAC

TYT Sosyal CB  d CdD  c BE  DBD     

Cevap Anahtarı A CBECBECADCCECBECBDBDCECAC

TYT Matematik      B         C                        

Cevap Anahtarı A CADECBEDDACBCCDCBAACEBCAEBBCBCCEBADECBEB

TYT Fen ECEA           b  e 

Cevap Anahtarı A ECEABAEBEEDABDBDCCDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 10 8 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER AÇAR 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 26 3,50 9 15,30 20,65 19,13

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,58 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,23 2,24 2,23

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,55 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 10,22 10,81 9,81

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 7,53 15,09 12,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,39 2,44 2,02

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 7,92 17,54 14,59

Toplam: 120 21 33 12,75 11 35,23 55,73 49,47

TYT Türkçe CcBCadbc  EBacbDCEab cdbDebcbAb bddbedda

Cevap Anahtarı A CABCCCADECEBBDADCEEDBBEDDBDBCADEDBCEBEAC

TYT Sosyal Cece daADdCE d CBDBD     

Cevap Anahtarı A CBECBECADCCECBECBDBDCECAC

TYT Matematik       E                                 

Cevap Anahtarı A CADECBEDDACBCCDCBAACEBCAEBBCBCCEBADECBEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 3 17 14

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 5 1 0 20
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA SEVİMLİ 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 18 11,50 29 15,30 20,65 19,13

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,58 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,23 2,24 2,23

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,55 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,22 10,81 9,81

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 7,53 15,09 12,57

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,39 2,44 2,02

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 7,92 17,54 14,59

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,17 3,38 3,13

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,11 1,65 1,31

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,52 1,70 1,51

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,80 6,72 5,94

Toplam: 120 35 25 28,75 24 35,23 55,73 49,47

TYT Türkçe C cCdb Dd Ed edDCEEcBeaDD beCAaEbBCad dd

Cevap Anahtarı A CABCCCADECEBBDADCEEDBBEDDBDBCADEDBCEBEAC

TYT Sosyal CeECBcCAD Ca B CBDBD     

Cevap Anahtarı A CBECBECADCCECBECBDBDCECAC

TYT Matematik       E D bd       C cC       a         

Cevap Anahtarı A CADECBEDDACBCCDCBAACEBCAEBBCBCCEBADECBEB

TYT Fen                   D 

Cevap Anahtarı A ECEABAEBEEDABDBDCCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 10 10 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 1 15
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 5 1 2 20
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE UMUTLU 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 15,30 20,65 19,13

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,58 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,23 2,24 2,23

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,55 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,22 10,81 9,81

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 7,53 15,09 12,57

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,39 2,44 2,02

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34 7,92 17,54 14,59

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,17 3,38 3,13

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,11 1,65 1,31

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 0,52 1,70 1,51

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 1,80 6,72 5,94

Toplam: 120 56 21 50,75 42 35,23 55,73 49,47

TYT Türkçe CABCCbdDEaEda dDCEbcBBdDaccBCeDE BCEBEde

Cevap Anahtarı A CABCCCADECEBBDADCEEDBBEDDBDBCADEDBCEBEAC

TYT Sosyal bBEC cCAD C  B CBDeD     

Cevap Anahtarı A CBECBECADCCECBECBDBDCECAC

TYT Matematik C e  BE DACBC  C   C  CA B  B           

Cevap Anahtarı A CADECBEDDACBCCDCBAACEBCAEBBCBCCEBADECBEB

TYT Fen EeEA  E   b    DC D 

Cevap Anahtarı A ECEABAEBEEDABDBDCCDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 13 8 59

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 1 0 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
PROBLEMLER 13 4 0 31
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 5 4 0 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE DALLI 0  MB

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 15,30 20,65 19,13

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,58 2,45 2,37

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,23 2,24 2,23

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,55 2,04 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 4,07 3,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,22 10,81 9,81

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 7,53 15,09 12,57

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,39 2,44 2,02

TYT Matematik 40 10 8 8,00 20 7,92 17,54 14,59

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,17 3,38 3,13

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,11 1,65 1,31

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,52 1,70 1,51

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 1,80 6,72 5,94

Toplam: 120 56 28 49,00 41 35,23 55,73 49,47

TYT Türkçe BCCbCACBEBDDEdCcDcecDDcbBCABDEbBEEBEdCda

Cevap Anahtarı B BCCACACBEBDDECCADDBEDDBDBCABDEDBEEBEACCE

TYT Sosyal ECeCBDeCAEBCcacDBDdB     

Cevap Anahtarı B ECBCBDCCAEBCECEDBDCBCACCE

TYT Matematik a CE beDDC   B  CA  Cd  Cb dc         c 

Cevap Anahtarı B DECEDAADDCCCBBCACABBCACECECBBBADEBCBBCEE

TYT Fen E   Ee      B    D c

Cevap Anahtarı B EAAEECBDBDEEBACCADBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 14 8 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
PROBLEMLER 13 3 4 23
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 5 3 0 60
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
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