
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN 1. YKS 1. OTURUM - TYT 01 (EA01-SS.25TYT01) 70 70 225 5814

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,45 8,43 24,34 2,38 1,58 1,99 1,55 1,47 1,18 2,00 1,59 1,61 2,41 1,18 2,11 10,52 4,28 9,45 2,55 0,49 2,43 2,75 1,09 2,48 1,82 1,34 1,49 1,67 1,13 1,39 54,10 22,58 48,47 283,940

Okul Ortalaması 27,14 8,37 25,05 2,29 1,64 1,88 1,46 1,36 1,12 2,14 1,59 1,75 2,94 1,11 2,66 13,80 3,94 12,81 3,20 0,47 3,08 2,79 0,97 2,54 1,97 1,43 1,61 1,76 1,19 1,46 59,49 22,07 53,96 301,950

KATILIMLAR

1 0 KEVSER KARTAL -MA 34 6 32,50 2 3 1,25 3 0 3,00 5 0 5,00 4 1 3,75 27 1 26,75 8 1 7,75 7 0 7,00 4 3 3,25 6 0 6,00 100 15 96,25 429,100 195

2 0 GÖKÇEN MAVİ -MA 32 8 30,00 5 0 5,00 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 28 1 27,75 9 1 8,75 7 0 7,00 6 1 5,75 5 1 4,75 100 16 96,00 428,720 200

3 0 HAYRUNNİSA -MA 35 5 33,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 0 3,00 4 0 4,00 25 4 24,00 10 0 10,00 6 1 5,75 6 1 5,75 4 2 3,50 99 17 94,75 424,358 248

4 3 REYYAN  AKIN -MA 36 4 35,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 26 3 25,25 7 1 6,75 7 0 7,00 6 1 5,75 5 1 4,75 99 18 94,50 423,540 253

5 1905 RABİA BOZDEMİR -MA 34 6 32,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 25 4 24,00 10 0 10,00 7 0 7,00 4 3 3,25 5 1 4,75 98 20 93,00 419,235 304

6 0 SUDE BİRGİN -MA 33 7 31,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 29 1 28,75 10 0 10,00 6 1 5,75 5 2 4,50 5 1 4,75 98 21 92,75 418,643 310

7 56789 KEREMCAN CANDAN -MA 34 6 32,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 27 3 26,25 9 1 8,75 4 2 3,50 6 0 6,00 4 2 3,50 97 21 91,75 415,380 358

8 0 F CEYDA -MA 35 4 34,00 2 3 1,25 3 0 3,00 2 1 1,75 4 1 3,75 24 2 23,50 7 0 7,00 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 95 13 91,75 415,365 359

9 0 SÜMEYYE ENGİN -MA 31 9 28,75 5 0 5,00 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 23 4 22,00 10 0 10,00 7 0 7,00 7 0 7,00 4 2 3,50 96 20 91,00 413,783 383

10 0 ZEYNEP YILMAZ -MA 33 7 31,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 24 4 23,00 10 0 10,00 6 1 5,75 5 2 4,50 5 1 4,75 96 22 90,50 411,848 408

11 0 MEHLİKA -MA 34 6 32,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 20 1 19,75 9 0 9,00 7 0 7,00 6 1 5,75 4 2 3,50 91 19 86,25 398,900 582

12 0 DİLARA DAĞISTANLI -MA 34 6 32,50 2 3 1,25 1 4 0,00 3 1 2,75 3 1 2,75 26 3 25,25 8 1 7,75 5 1 4,75 5 2 4,50 4 2 3,50 91 24 85,00 394,985 644

13 0 MÜNTEHA ASA -MA 34 5 32,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 25 3 24,25 8 0 8,00 4 1 3,75 4 2 3,50 5 0 5,00 88 15 84,25 392,668 680

14 0 BERRA DAYI -MA 34 6 32,50 2 2 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 22 2 21,50 8 1 7,75 5 1 4,75 4 3 3,25 5 1 4,75 88 20 83,00 388,945 739

15 0 ÖMER MEYDE -MA 31 7 29,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 22 3 21,25 7 0 7,00 6 0 6,00 4 1 3,75 3 2 2,50 85 20 80,00 380,288 858

16 0 BEGÜM -MA 31 9 28,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 25 3 24,25 8 1 7,75 6 1 5,75 3 4 2,00 2 3 1,25 86 28 79,00 377,203 912

17 0 ENİSE AYVA -MA 23 5 21,75 1 3 0,25 2 1 1,75 2 3 1,25 4 0 4,00 24 2 23,50 9 0 9,00 7 0 7,00 5 2 4,50 2 2 1,50 79 18 74,50 364,683 1097

18 0 MÜZEYYEN -MA 37 2 36,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 17 2 16,50 2 0 2,00 2 2 1,50 3 3 2,25 2 1 1,75 75 14 71,50 353,405 1245

19 1 AHSEN -MA 32 8 30,00 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 3 2 2,50 15 5 13,75 6 1 5,75 6 0 6,00 3 1 2,75 2 3 1,25 76 23 70,25 350,655 1283

20 0 KÜBRA KAMER -MB 31 9 28,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 15 2 14,50 7 0 7,00 1 0 1,00 1 1 0,75 1 2 0,50 71 17 66,75 339,938 1451

21 0 Y EM * K -MA 29 11 26,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 24 3 23,25 2 1 1,75 3 4 2,00 1 3 0,25 1 4 0,00 72 34 63,50 330,448 1611

22 0 HAYRA ERDAL -MB 32 8 30,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 4 0 4,00 3 1 2,75 20 4 19,00 4 1 3,75 67 17 62,75 327,605 1666

23 0 FATMAGÜL ÇEKGEL -MA 35 5 33,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 13 6 11,50 0 2 -0,50 4 3 3,25 2 5 0,75 3 3 2,25 70 30 62,50 326,613 1685

24 0 SEVG İ SEVİNÇ -MA 33 6 31,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 15 6 13,50 2 1 1,75 2 4 1,00 1 1 0,75 66 21 60,75 321,510 1777

25 0 ŞENNUR -MA 33 7 31,25 2 3 1,25 1 0 1,00 2 3 1,25 2 3 1,25 15 3 14,25 1 0 1,00 3 0 3,00 3 1 2,75 3 0 3,00 65 20 60,00 319,488 1805

26 0 YASİR KARA   30 9 27,75 3 2 2,50 0 5 -1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 18 8 16,00 3 2 2,50 2 4 1,00 2 3 1,25 4 2 3,50 69 37 59,75 319,068 1815

27 0 ŞEYDA ALTUN -MA 33 3 32,25 2 1 1,75 2 2 1,50 3 1 2,75 19 2 18,50 2 1 1,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 63 15 59,25 316,773 1862

28 0 SUDE SEVİNÇ   29 8 27,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 3 1 2,75 16 6 14,50 6 2 5,50 4 0 4,00 2 1 1,75 1 1 0,75 64 23 58,25 314,665 1896

29 0 ALPEREN Ç -MA 28 5 26,75 5 0 5,00 2 0 2,00 3 2 2,50 4 0 4,00 15 2 14,50 3 0 3,00 60 9 57,75 312,928 1929
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Genel Ortalama 26,45 8,43 24,34 2,38 1,58 1,99 1,55 1,47 1,18 2,00 1,59 1,61 2,41 1,18 2,11 10,52 4,28 9,45 2,55 0,49 2,43 2,75 1,09 2,48 1,82 1,34 1,49 1,67 1,13 1,39 54,10 22,58 48,47 283,940

Okul Ortalaması 27,14 8,37 25,05 2,29 1,64 1,88 1,46 1,36 1,12 2,14 1,59 1,75 2,94 1,11 2,66 13,80 3,94 12,81 3,20 0,47 3,08 2,79 0,97 2,54 1,97 1,43 1,61 1,76 1,19 1,46 59,49 22,07 53,96 301,950

KATILIMLAR

30 0 HATİCE ERYILMAZ -MA 27 5 25,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 19 3 18,25 5 0 5,00 3 1 2,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 61 19 56,25 308,628 2016

31 0 ADİL GZR -MA 30 7 28,25 3 2 2,50 1 1 0,75 2 1 1,75 3 1 2,75 8 4 7,00 3 0 3,00 5 0 5,00 3 3 2,25 3 0 3,00 61 19 56,25 308,613 2017

32 0 ELİF YURTLU -MA 29 11 26,25 4 0 4,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 7 3 6,25 6 1 5,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 3 2,25 62 25 55,75 307,193 2044

33 0 ALPEREN BAŞ -M 27 10 24,50 3 1 2,75 3 1 2,75 20 3 19,25 3 0 3,00 4 0 4,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 60 19 55,25 305,790 2074

34 0 ELİF ARAN -MA 30 9 27,75 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 4 0 4,00 6 4 5,00 3 0 3,00 2 5 0,75 4 2 3,50 59 25 52,75 297,988 2230

35 0 NESLİ DOLAŞKAN SA -MA 27 6 25,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 3 1 2,75 18 3 17,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 2 0,50 58 25 51,75 295,190 2311

36 0 CEREN KIRMIZI -MA 28 7 26,25 1 2 0,50 1 0 1,00 3 1 2,75 2 2 1,50 20 5 18,75 1 0 1,00 56 17 51,75 294,873 2318

37 0 MUSTAFA ÇULLU -MB 29 9 26,75 5 0 5,00 2 0 2,00 2 3 1,25 3 2 2,50 17 10 14,50 0 1 -0,25 58 25 51,75 294,808 2319

38 0 İKRA TINMAZ -MA 18 15 14,25 4 0 4,00 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 13 5 11,75 8 0 8,00 4 2 3,50 3 2 2,50 2 3 1,25 59 34 50,50 292,948 2361

39 0 BEYZA CENGİZ -MA 27 10 24,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 3 1 2,75 4 0 4,00 10 7 8,25 5 2 4,50 3 1 2,75 3 3 2,25 58 29 50,75 292,460 2370

40 0 FATMANUR AYVA -MB 29 11 26,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 11 9 8,75 1 1 0,75 55 27 48,25 284,333 2571

41 0 A EMİR -MA 24 10 21,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 17 1 16,75 4 2 3,50 3 0 3,00 52 18 47,50 282,915 2620

42 0 SEVGİ BOZTAŞ -MA 24 15 20,25 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 0 3,00 6 5 4,75 3 1 2,75 5 2 4,50 2 3 1,25 4 1 3,75 55 33 46,75 280,933 2673

43 0 ELİF YÜKSEK -MB 32 8 30,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 6 5 4,75 51 20 46,00 277,020 2775

44 0 SÜMEYYE DALLI -MB 34 6 32,50 4 1 3,75 2 2 1,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 7 10 4,50 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 51 26 44,50 272,275 2953

45 0 SEHER KAYA -MA 29 8 27,00 1 0 1,00 2 2 1,50 3 0 3,00 9 5 7,75 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 47 19 42,25 266,125 3136

46 0 AHMET KAAN TAŞKIN -MA 29 8 27,00 2 2 1,50 3 0 3,00 1 1 0,75 3 1 2,75 5 2 4,50 2 3 1,25 1 2 0,50 1 3 0,25 47 22 41,50 263,900 3195

47 0 FATMANUR C -MA 28 11 25,25 1 4 0,00 1 0 1,00 2 3 1,25 3 1 2,75 8 8 6,00 2 2 1,50 1 2 0,50 3 2 2,50 49 33 40,75 261,963 3272

48 0 SUDE UMUTLU -MB 25 13 21,75 3 1 2,75 2 3 1,25 1 3 0,25 4 0 4,00 11 1 10,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 47 26 40,50 261,473 3286

49 0 RÜMEYSA ÇETİN 12B 31 4 30,00 1 2 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 41 8 39,00 255,880 3505

50 0 RÜYA -MB 30 8 28,00 3 1 2,75 1 3 0,25 2 3 1,25 2 3 1,25 6 4 5,00 44 22 38,50 254,630 3539

51 0 GÜNEŞ -MB 26 13 22,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 6 4 5,00 2 0 2,00 1 2 0,50 1 1 0,75 45 27 38,25 254,608 3541

52 0 ELİF TEPE -MB 22 4 21,00 1 0 1,00 1 0 1,00 3 1 2,75 9 0 9,00 1 0 1,00 37 5 35,75 247,235 3803

53 0 E ÖZTÜRK -MA 23 10 20,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 5 2 4,50 1 0 1,00 4 1 3,75 1 1 0,75 1 1 0,75 38 19 33,25 239,960 4055

54 0 BÜŞRA BAŞALAN   26 11 23,25 2 3 1,25 2 1 1,75 2 3 1,25 1 3 0,25 6 3 5,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 40 29 32,75 237,873 4126

55 0 HATİCE NUR TAKLAK -MA 21 6 19,50 3 0 3,00 10 2 9,50 34 8 32,00 236,105 4179

56 0 CEMRE MEMİŞ -MB 24 5 22,75 1 1 0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 2 1 1,75 2 0 2,00 32 7 30,25 230,398 4362

57 0 BEYTİ -MB 19 9 16,75 2 3 1,25 1 3 0,25 2 2 1,50 4 0 4,00 7 5 5,75 35 22 29,50 228,913 4400

58 0 MÜZEYYEN FİDAN -MA 23 14 19,50 2 2 1,50 5 5 3,75 2 3 1,25 1 0 1,00 33 24 27,00 221,095 4619
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KATILIMLAR

59 0 HAT ATK -MB 22 15 18,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 3 0,25 9 4 8,00 34 32 26,00 218,148 4707

60 0 ATK BUSE -MA 15 15 11,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 2 1,50 11 6 9,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 1 0,75 34 34 25,50 217,628 4723

61 0 SILA SEVİMLİ -MB 24 10 21,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 3 0,25 3 1 2,75 1 5 -0,25 31 23 25,25 215,460 4799

62 0 FATIMA ORDU -MA 19 13 15,75 2 1 1,75 8 2 7,50 29 16 25,00 215,453 4802

63 0 DOĞAN ALP TARI -MA 16 8 14,00 2 3 1,25 2 1 1,75 4 0 4,00 3 1 2,75 1 1 0,75 28 14 24,50 214,200 4841

64 0 BEHLÜL EKMEKCİ -MA 14 2 13,50 6 0 6,00 3 0 3,00 23 2 22,50 210,070 4940

65 0 BUSE YAŞAR -MB 20 8 18,00 2 2 1,50 1 0 1,00 2 2 1,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 26 16 22,00 206,090 5006

66 0 AYLİN AÇAR -MB 17 12 14,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 2 0 2,00 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 23 17 18,75 196,825 5190

67 0 ZEYNEP YILDIRIM -MB 20 20 15,00 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 8 22 2,50 1 9 -1,25 2 5 0,75 1 6 -0,50 0 6 -1,50 39 81 18,75 196,625 5194

68 0 HALİL EREN ORAL -MA 10 9 7,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 1 1,75 3 1 2,75 2 9 -0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 2 3 1,25 26 34 17,50 193,963 5228

69 0 SUDE YAMAN -MA 8 6 6,50 1 0 1,00 1 1 0,75 2 2 1,50 6 3 5,25 18 12 15,00 186,455 5354

70 0 SEHER AÇAR -MB 18 20 13,00 0 4 -1,00 1 4 0,00 1 3 0,25 2 2 1,50 1 8 -1,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 24 45 12,75 178,815 5449
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