
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TİTANYUM 1. YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OT01-SS.25TYT01) 69 135 148 4277

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,94 10,83 21,24 3,07 1,08 2,80 1,14 1,74 0,71 1,68 1,54 1,29 3,30 0,70 3,12 11,24 4,15 10,20 1,39 0,39 1,29 1,28 1,55 0,89 1,89 1,44 1,53 0,72 1,56 0,33 49,65 24,98 43,40 268,590

Okul Ortalaması 25,12 10,86 22,40 2,81 1,36 2,47 0,93 2,04 0,42 1,96 1,71 1,53 3,74 0,72 3,56 12,42 3,81 11,47 1,68 0,45 1,57 1,30 1,68 0,88 2,19 1,17 1,89 0,64 1,58 0,24 52,79 25,38 46,43 279,440

KATILIMLAR

1 0 SUDE BİRGİN -MA 35 5 33,75 5 0 5,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 5 0 5,00 27 0 27,00 8 0 8,00 1 5 -0,25 6 1 5,75 4 2 3,50 93 18 88,50 405,243 65

2 0 KEVSER KARTAL -MA 33 7 31,25 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 28 1 27,75 7 2 6,50 3 4 2,00 6 1 5,75 1 5 -0,25 94 24 88,00 403,998 69

3 0 HAYRUNNİSA -MA 33 7 31,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 25 4 24,00 8 2 7,50 5 1 4,75 6 1 5,75 2 4 1,00 92 26 85,50 396,608 107

4 56789 KEREMCAN CANDAN -MA 31 9 28,75 4 1 3,75 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 26 3 25,25 7 3 6,25 3 3 2,25 5 1 4,75 3 1 2,75 90 24 84,00 392,333 124

5 1905 RABİA BOZDEMİR -MA 29 10 26,50 5 0 5,00 2 3 1,25 1 4 0,00 5 0 5,00 28 0 28,00 6 2 5,50 6 1 5,75 6 1 5,75 2 4 1,00 90 25 83,75 391,980 125

6 0 SÜMEYYE ENGİN -MA 32 8 30,00 4 1 3,75 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 22 7 20,25 9 0 9,00 4 3 3,25 7 0 7,00 4 2 3,50 90 28 83,00 389,310 145

7 0 DİLARA DAĞISTANLI -MA 28 11 25,25 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 29 1 28,75 9 1 8,75 4 3 3,25 6 1 5,75 1 5 -0,25 90 29 82,75 388,973 151

8 0 EMİR YÜKSEL -MA 34 6 32,50 5 0 5,00 1 1 0,75 5 0 5,00 5 0 5,00 24 1 23,75 2 1 1,75 1 3 0,25 4 3 3,25 3 0 3,00 84 15 80,25 380,390 206

9 0 MÜNTEHA ASA R -MA 33 6 31,50 5 0 5,00 0 2 -0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 24 3 23,25 2 0 2,00 2 1 1,75 5 2 4,50 3 2 2,50 83 17 78,75 376,080 248

10 0 BEGÜM GİZİR -MA 30 8 28,00 4 1 3,75 1 2 0,50 2 3 1,25 3 1 2,75 24 4 23,00 8 0 8,00 5 2 4,50 5 0 5,00 2 2 1,50 84 23 78,25 375,115 252

11 1 REYYAN AKIN -MA 30 10 27,50 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 24 1 23,75 7 2 6,50 2 4 1,00 5 2 4,50 2 4 1,00 83 29 75,75 367,450 332

12 0 GÖKÇEN MAVİ -MA 29 11 26,25 3 2 2,50 1 4 0,00 2 2 1,50 5 0 5,00 25 3 24,25 8 2 7,50 4 3 3,25 6 1 5,75 0 5 -1,25 83 33 74,75 364,643 357

13 0 ZEYNEP YILMAZ -MA 29 11 26,25 4 1 3,75 1 4 0,00 1 4 0,00 4 1 3,75 25 3 24,25 8 1 7,75 2 4 1,00 6 1 5,75 1 4 0,00 81 34 72,50 357,808 416

14 0 SILA TÜRKYILMAZ -MA 30 8 28,00 5 0 5,00 1 0 1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 23 2 22,50 1 0 1,00 1 2 0,50 5 2 4,50 3 2 2,50 76 18 71,50 354,590 450

15 0 ALPEREN Ç -MA 32 6 30,50 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 13 1 12,75 8 0 8,00 2 1 1,75 4 0 4,00 1 2 0,50 74 14 70,50 351,195 507

16 0 HAVVANUR -MA 34 3 33,25 4 0 4,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 17 0 17,00 2 0 2,00 3 2 2,50 67 8 65,00 334,158 736

17 0 MÜZEYYEN ÇEVİK -MA 34 4 33,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 19 1 18,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 3 1,25 1 3 0,25 69 17 64,75 333,335 748

18 0 Y EMRE KUTLU -MA 32 8 30,00 4 1 3,75 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 18 4 17,00 4 2 3,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 68 26 61,50 324,010 893

19 0 KÜBRA KAMER -MB 30 6 28,50 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 18 3 17,25 4 0 4,00 65 15 61,25 323,270 913

20 0 ŞENNUR -MA 30 9 27,75 3 1 2,75 1 0 1,00 1 3 0,25 5 0 5,00 19 3 18,25 1 0 1,00 2 1 1,75 2 1 1,75 2 2 1,50 66 20 61,00 322,813 922

21 0 HATİCE ERYILMAZ -MA 28 8 26,00 2 2 1,50 1 0 1,00 3 2 2,50 4 0 4,00 20 4 19,00 3 0 3,00 0 2 -0,50 4 2 3,50 0 2 -0,50 65 22 59,50 318,410 1003

22 0 SENA UYGUN -MA 34 5 32,75 5 0 5,00 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 9 2 8,50 2 3 1,25 4 0 4,00 0 1 -0,25 63 15 59,25 316,878 1028

23 0 ADİL GZR -MA 29 7 27,25 5 0 5,00 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 13 5 11,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 4 1 3,75 1 2 0,50 63 22 57,50 312,278 1118

24 0 FATMANUR AYVA -MB 30 10 27,50 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 15 5 13,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 60 23 54,25 302,230 1342

25 0 FATMA G -MA 29 10 26,50 2 3 1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 16 6 14,50 1 0 1,00 3 3 2,25 4 3 3,25 1 4 0,00 63 36 54,00 301,855 1354

26 0 HAYRA ERDAL -M 29 11 26,25 5 0 5,00 0 4 -1,00 3 2 2,50 5 0 5,00 17 9 14,75 1 1 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 61 29 53,75 300,933 1368

27 0 RÜYA     B -MB 33 6 31,50 5 0 5,00 2 1 1,75 3 2 2,50 3 2 2,50 10 1 9,75 0 1 -0,25 56 13 52,75 297,200 1467

28 0 İKRA TINMAZ -MA 21 12 18,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 20 4 19,00 5 0 5,00 1 6 -0,50 4 3 3,25 0 5 -1,25 60 40 50,00 290,720 1616

29 0 AHMET EMİR -MA 28 10 25,50 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 14 6 12,50 2 3 1,25 3 1 2,75 56 23 50,25 290,600 1621
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,94 10,83 21,24 3,07 1,08 2,80 1,14 1,74 0,71 1,68 1,54 1,29 3,30 0,70 3,12 11,24 4,15 10,20 1,39 0,39 1,29 1,28 1,55 0,89 1,89 1,44 1,53 0,72 1,56 0,33 49,65 24,98 43,40 268,590

Okul Ortalaması 25,12 10,86 22,40 2,81 1,36 2,47 0,93 2,04 0,42 1,96 1,71 1,53 3,74 0,72 3,56 12,42 3,81 11,47 1,68 0,45 1,57 1,30 1,68 0,88 2,19 1,17 1,89 0,64 1,58 0,24 52,79 25,38 46,43 279,440

KATILIMLAR

30 0 DİLRU A GÜLSÜN -MA 26 9 23,75 3 0 3,00 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 16 7 14,25 1 2 0,50 55 20 50,00 289,933 1637

31 0 FATMANUR CYZ -MA 26 13 22,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 14 6 12,50 2 2 1,50 2 2 1,50 1 1 0,75 55 31 47,25 281,888 1828

32 0 SÜMEYYE DALLI -MB 29 11 26,25 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 10 9 7,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 5 -1,25 55 33 46,75 279,693 1885

33 0 SA -MA 30 10 27,50 1 4 0,00 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 7 5 5,75 3 3 2,25 4 1 3,75 0 4 -1,00 54 31 46,25 278,300 1921

34 0 BEYZA CENGİZ -MA 23 15 19,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 15 5 13,75 2 3 1,25 3 1 2,75 1 4 0,00 54 34 45,50 277,068 1964

35 0 BERRA DERE -MA 28 11 25,25 3 1 2,75 0 4 -1,00 2 3 1,25 4 1 3,75 10 7 8,25 3 2 2,50 3 4 2,00 1 4 0,00 54 37 44,75 274,043 2042

36 0 ELİF NİSA ARAN -MA 24 15 20,25 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 11 3 10,25 2 3 1,25 1 2 0,50 1 3 0,25 52 30 44,50 273,838 2048

37 0 GÖKÇE NUR DERYA -MB 29 9 26,75 2 3 1,25 1 1 0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 8 3 7,25 1 0 1,00 48 19 43,25 269,178 2164

38 0 SUDE KUL -M 29 8 27,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 7 3 6,25 46 16 42,00 265,330 2263

39 0 KEVSER DOĞANER -MB 32 6 30,50 4 1 3,75 0 5 -1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 1 2 0,50 45 16 41,00 261,855 2345

40 0 EMİRHAN TOPRAKSEV -MA 20 17 15,75 2 3 1,25 3 1 2,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 18 10 15,50 1 1 0,75 2 4 1,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 50 48 38,00 254,833 2544

41 0 ERKAM KARAGÖZ -MA 18 12 15,00 5 0 5,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 4 1 3,75 15 5 13,75 43 23 37,25 252,545 2591

42 0 ELİF YÜKSEK -MB 25 15 21,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 7 3,25 44 28 37,00 250,978 2622

43 0 -MB 20 12 17,00 4 1 3,75 1 1 0,75 3 1 2,75 4 0 4,00 9 5 7,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 41 23 35,25 246,215 2732

44 0 DERE -MA 20 15 16,25 4 1 3,75 1 2 0,50 2 3 1,25 5 0 5,00 8 5 6,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 42 28 35,00 245,648 2744

45 0 RÜMEYSA ÇETİN -MB 27 10 24,50 3 1 2,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 4 1 3,75 38 13 34,75 243,760 2782

46 0 ATK HAT -MB 22 16 18,00 1 3 0,25 1 3 0,25 1 2 0,50 3 0 3,00 11 3 10,25 1 0 1,00 40 27 33,25 240,115 2854

47 0 SENA GÜLSEREN -MB 27 9 24,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 4 1 3,75 2 0 2,00 2 1 1,75 1 1 0,75 37 15 33,25 239,298 2866

48 0 ECENAZ ERÖZ -MB 26 10 23,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 2 2 1,50 8 10 5,50 40 30 32,50 237,095 2907

49 0 HİLAL YAVUZ -MB 26 6 24,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 5 0 5,00 1 0 1,00 33 10 30,50 230,965 3040

50 0 ATK BUSE -MA 19 15 15,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 2 0 2,00 3 2 2,50 9 3 8,25 1 2 0,50 2 2 1,50 1 2 0,50 38 33 29,75 229,963 3062

51 0 AHMET KAAN TAŞKIN -MA 22 14 18,50 3 1 2,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 4 0 4,00 4 2 3,50 1 3 0,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 37 31 29,25 227,920 3103

52 0 AZRA GÜLSÜN -MB 22 11 19,25 1 3 0,25 1 1 0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 4 3,00 0 1 -0,25 35 23 29,25 227,823 3107

53 0 BÜŞRA BAŞALAN -MA 18 18 13,50 3 2 2,50 1 1 0,75 0 5 -1,25 3 1 2,75 7 1 6,75 1 2 0,50 1 0 1,00 34 30 26,50 220,335 3261

54 0 BUSE YAŞAR -MB 21 11 18,25 1 1 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 2 1 1,75 30 15 26,25 218,903 3291

55 0 SUDE YAMAN -MA 21 11 18,25 1 0 1,00 3 0 3,00 4 5 2,75 1 1 0,75 30 17 25,75 217,423 3309

56 0 FATIMA ORDU -MA 21 14 17,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 4 0 4,00 5 2 4,50 0 1 -0,25 30 19 25,25 215,970 3328

57 0 HATİCE NUR TAKLAK -MA 18 8 16,00 3 0 3,00 7 3 6,25 0 1 -0,25 28 12 25,00 215,410 3339

58 0 EBRAR -MB 14 14 10,50 2 1 1,75 1 3 0,25 3 0 3,00 8 6 6,50 1 0 1,00 29 24 23,00 210,135 3439
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,94 10,83 21,24 3,07 1,08 2,80 1,14 1,74 0,71 1,68 1,54 1,29 3,30 0,70 3,12 11,24 4,15 10,20 1,39 0,39 1,29 1,28 1,55 0,89 1,89 1,44 1,53 0,72 1,56 0,33 49,65 24,98 43,40 268,590

Okul Ortalaması 25,12 10,86 22,40 2,81 1,36 2,47 0,93 2,04 0,42 1,96 1,71 1,53 3,74 0,72 3,56 12,42 3,81 11,47 1,68 0,45 1,57 1,30 1,68 0,88 2,19 1,17 1,89 0,64 1,58 0,24 52,79 25,38 46,43 279,440

KATILIMLAR

59 0 ELİF TEPE -MB 17 14 13,50 1 2 0,50 1 1 0,75 2 0 2,00 5 2 4,50 0 1 -0,25 26 20 21,00 203,655 3553

60 0 İREM GÜNEVİ -MB 17 16 13,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 1 0,75 27 25 20,75 202,975 3566

61 0 GÜLTEN BAHADIR -MB 18 11 15,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 4 4 3,00 1 0 1,00 25 17 20,75 202,723 3569

62 0 RAVZA YILMAZ -MA 6 2 5,50 10 2 9,50 2 3 1,25 4 1 3,75 22 8 20,00 201,885 3586

63 0 FEYZA GÜNGÖR -MB 19 17 14,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 3 1 2,75 1 3 0,25 3 1 2,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 28 33 19,75 199,738 3623

64 0 MÜZEYYEN FİDAN -MA 12 9 9,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 6 5 4,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 22 21 16,75 191,318 3768

65 0 SEHER AÇAR -MB 19 18 14,50 0 5 -1,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 1 4 0,00 1 2 0,50 25 41 14,75 184,680 3850

66 0 AYLİN AÇAR -MB 14 14 10,50 0 4 -1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 18 25 11,75 176,110 3953

67 0 ZEYNEP UÇKAN -MA 10 23 4,25 0 4 -1,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 4 5 2,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 19 39 9,25 169,423 4025

68 0 PINAR BOZBEY -MB 14 23 8,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 0 4 -1,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 19 46 7,50 163,578 4086

69 0 ZEYNEP YILDIRIM -MB 15 25 8,75 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 3 27 -3,75 1 9 -1,25 1 6 -0,50 1 6 -0,50 0 6 -1,50 25 95 1,25 144,538 4200
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