
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP TYT 0 82 120 526 37999

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,1 13,8 16,65 10,2 4,0 9,17 12,3 5,0 11,08 6,0 4,8 4,77 48,6 27,6 41,67 265,240

Okul Ortalaması 19,9 14,2 16,35 10,1 4,1 9,02 11,7 4,2 10,59 5,4 4,6 4,27 47,0 27,1 40,23 263,410

KATILIMLAR

1 0 SUDE BİRGİN  MA 28 10 25,50 16 3 15,25 28 1 27,75 17 3 16,25 89 17 84,75 396,235 1 1 2 28 1195

2 0 SÜMEYYE ENGİN  *  MA 27 12 24,00 16 3 15,25 29 2 28,50 17 3 16,25 89 20 84,00 394,067 2 2 3 30 1301

3 0 RABİA BOZDEMİR  MA 28 12 25,00 17 3 16,25 24 2 23,50 15 5 13,75 84 22 78,50 377,414 3 3 4 43 2361

4 0 REYYAN AKIN  MA 26 14 22,50 13 6 11,50 30 4 29,00 15 5 13,75 84 29 76,75 372,284 4 4 6 54 2762

5 0 HAYRUNNİSA  MA 25 15 21,25 13 3 12,25 29 3 28,25 15 3 14,25 82 24 76,00 370,231 5 5 7 57 2957

6 0 MEHLİKA  MA 29 11 26,25 14 6 12,50 20 3 19,25 17 3 16,25 80 23 74,25 365,474 6 6 8 65 3351

7 0 BERRA DAYI     *   29 11 26,25 15 1 14,75 22 2 21,50 11 5 9,75 77 19 72,25 358,201 1 7 9 75 4036

8 56789 KEREMCAN CANDAN  MA 23 16 19,00 14 5 12,75 26 9 23,75 16 2 15,50 79 32 71,00 355,926 7 8 10 80 4283

9 0 ÖMER MEYDE  MA 28 8 26,00 12 5 10,75 26 2 25,50 10 6 8,50 76 21 70,75 353,494 8 9 11 86 4540

10 0 GÖKÇEN MAVİ  MA 22 16 18,00 12 6 10,50 30 4 29,00 14 5 12,75 78 31 70,25 353,111 9 10 12 87 4580

11 0 DİLARA DAĞISTANLI  MA 25 13 21,75 15 5 13,75 29 4 28,00 9 11 6,25 78 33 69,75 350,173 10 11 13 93 4874

12 0 KEVSER KARTAL  MA 23 17 18,75 12 8 10,00 30 4 29,00 12 8 10,00 77 37 67,75 345,166 11 12 14 102 5384

13 0 ALPEREN ÇAKIR  MA 29 10 26,50 13 1 12,75 26 2 25,50 4 3 3,25 72 16 68,00 344,294 12 13 15 105 5473

14 0 İLAYDA DAŞDEMİR  MA 25 14 21,50 13 7 11,25 28 3 27,25 9 6 7,50 75 30 67,50 343,846 13 14 16 107 5525

15 0 MÜNTEHA ASA  MA 25 12 22,00 10 1 9,75 26 4 25,00 11 5 9,75 72 22 66,50 341,396 14 15 17 109 5794

16 0 ZEYNEP YILMAZ  MA 26 14 22,50 13 5 11,75 22 8 20,00 12 8 10,00 73 35 64,25 334,883 15 16 18 124 6585

17 0 ENİSE AYVA  MA 21 15 17,25 13 6 11,50 23 0 23,00 13 3 12,25 70 24 64,00 334,739 16 17 19 126 6604

18 0 SILA TÜRKYILMAZ*  MA 29 10 26,50 11 0 11,00 12 2 11,50 12 5 10,75 64 17 59,75 321,809 17 18 21 154 8286

19 0 ZEYNEP SOLMAZ  MA 27 13 23,75 13 5 11,75 18 5 16,75 9 7 7,25 67 30 59,50 320,353 18 19 22 157 8471

20 0 BEGÜM GİZİR  MA 21 19 16,25 8 3 7,25 24 3 23,25 12 3 11,25 65 28 58,00 316,933 19 20 23 166 8941

21 0 KÜBRA KAMER  MB 24 11 21,25 15 3 14,25 19 4 18,00 4 3 3,25 62 21 56,75 311,488 1 21 25 182 9747

22 0 FATMAGÜL ÇEKGEL  MA 22 9 19,75 15 5 13,75 13 3 12,25 9 8 7,00 59 25 52,75 300,641 20 22 28 211 11433

23 0 ŞENNUR  MA 26 14 22,50 13 4 12,00 13 5 11,75 7 3 6,25 59 26 52,50 299,676 21 23 29 219 11598

24 0 MÜZEYYEN ÇEVİK   26 8 24,00 11 6 9,50 10 3 9,25 9 2 8,50 56 19 51,25 296,467 2 24 30 228 12151

25 0 YASİR KARA  MA 23 17 18,75 12 7 10,25 18 7 16,25 8 11 5,25 61 42 50,50 293,647 22 25 31 233 12598

26 0 Y EMRE KUTLU  MA 24 15 20,25 12 8 10,00 14 2 13,50 7 9 4,75 57 34 48,50 287,656 23 26 32 260 13628

27 0 MUSTAFA ÇULLU  MB 30 8 28,00 10 5 8,75 12 3 11,25 1 1 0,75 53 17 48,75 287,351 2 27 33 261 13684

28 0 GÖKÇE NUR DERYA  MB 16 9 13,75 16 1 15,75 18 2 17,50 1 0 1,00 51 12 48,00 285,534 3 28 34 266 14025

29 1 AHSEN  MA 23 14 19,50 10 3 9,25 12 4 11,00 9 7 7,25 54 28 47,00 283,829 24 29 36 271 14343

30 0 HAVVANUR ÖZTÜRK  MA 24 8 22,00 12 2 11,50 11 1 10,75 3 2 2,50 50 13 46,75 282,023 25 30 37 276 14697

31 0 EMİR YÜKSEL  MA 25 9 22,75 17 5 15,75 8 3 7,25 50 17 45,75 280,013 26 31 38 284 15078

32 0 BERRA DERE  MA 21 17 16,75 13 4 12,00 7 2 6,50 11 5 9,75 52 28 45,00 278,613 27 32 39 287 15359

33 0 YUNUS EMRE METE  MA 21 15 17,25 11 3 10,25 8 7 6,25 12 6 10,50 52 31 44,25 276,557 28 33 40 295 15761

34 0 ADİL G  MA 20 14 16,50 10 4 9,00 11 7 9,25 8 3 7,25 49 28 42,00 269,250 29 34 43 319 17327

35 0 FATMA G  MA 18 22 12,50 11 6 9,50 16 7 14,25 7 11 4,25 52 46 40,50 264,268 30 35 45 338 18403

36 0 HATİCE ERYILMAZ  MA 20 15 16,25 9 2 8,50 17 6 15,50 2 7 0,25 48 30 40,50 263,302 31 36 46 340 18589

37 0 EMİRHAN TOPRAKSEVER MA 17 20 12,00 12 6 10,50 13 5 11,75 8 10 5,50 50 41 39,75 262,372 32 37 47 345 18804

38 0 DİLRUBA G ÜLSÜN  MA 25 11 22,25 9 3 8,25 8 4 7,00 2 1 1,75 44 19 39,25 259,874 33 38 48 349 19342

39 0 FATMANUR AYVA  MB 24 15 20,25 16 4 15,00 4 5 2,75 2 4 1,00 46 28 39,00 259,085 4 39 49 351 19522

40 0 ŞEYDA ALTUN  MA 20 12 17,00 3 0 3,00 16 5 14,75 4 6 2,50 43 23 37,25 254,220 34 40 50 363 20614

41 0 GAMZE S  MB 21 18 16,50 10 4 9,00 10 10 7,50 5 6 3,50 46 38 36,50 252,325 5 41 51 368 21005

42 0 RÜYA  MB 24 15 20,25 14 6 12,50 4 6 2,50 1 0 1,00 43 27 36,25 251,012 6 42 53 376 21336

43 0 SUDE UMUTLU  MB 24 15 20,25 10 3 9,25 4 4 3,00 4 4 3,00 42 26 35,50 249,227 7 43 54 382 21755

44 0 SÜMEYYE DALLI  MB 22 18 17,50 16 3 15,25 7 12 4,00 0 5 -1,25 45 38 35,50 248,395 8 44 55 384 21950

45 0 A EMİR  M 21 17 16,75 6 0 6,00 8 3 7,25 5 4 4,00 40 24 34,00 245,084 1 45 57 396 22744

46 0 ÖMER ÜNLÜ  MA 15 18 10,50 9 4 8,00 14 4 13,00 3 5 1,75 41 31 33,25 242,518 35 46 59 406 23340

47 0 KEVSER DOĞANER  MB 27 9 24,75 11 8 9,00 0 2 -0,50 38 19 33,25 241,897 9 47 60 409 23514

48 0 ELİF YÜKSEK  MB 20 20 15,00 12 8 10,00 7 6 5,50 3 7 1,25 42 41 31,75 237,965 10 48 61 422 24425
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP TYT 0 82 120 526 37999

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,1 13,8 16,65 10,2 4,0 9,17 12,3 5,0 11,08 6,0 4,8 4,77 48,6 27,6 41,67 265,240

Okul Ortalaması 19,9 14,2 16,35 10,1 4,1 9,02 11,7 4,2 10,59 5,4 4,6 4,27 47,0 27,1 40,23 263,410

KATILIMLAR

49 0 ELİF NİSA ARAN  MA 20 18 15,50 11 4 10,00 7 8 5,00 3 8 1,00 41 38 31,50 237,169 36 49 62 426 24592

50 0 RANA TAKTAKOĞLU   10 6 8,50 8 3 7,25 13 4 12,00 4 2 3,50 35 15 31,25 237,083 3 50 63 427 24611

51 0 BEHLÜL EKMEKCİ  MA 21 4 20,00 3 4 2,00 10 1 9,75 1 5 -0,25 35 14 31,50 236,724 37 51 64 428 24707

52 0 BEYZA CENGİZ  MA 17 17 12,75 10 5 8,75 10 8 8,00 5 13 1,75 42 43 31,25 236,637 38 52 65 429 24730

53 0 FATMANUR Y  MA 20 18 15,50 9 4 8,00 8 8 6,00 3 7 1,25 40 37 30,75 235,008 39 53 66 433 25102

54 0 GÜNEŞ  MB 21 17 16,75 8 6 6,50 6 7 4,25 1 1 0,75 36 31 28,25 227,545 11 54 71 452 26705

55 0 SUDE KUL  M 23 14 19,50 8 6 6,50 1 0 1,00 1 0 1,00 33 20 28,00 226,822 2 55 72 454 26872

56 0 MELİS GÜNEVİ  MA 10 2 9,50 7 2 6,50 12 3 11,25 1 4 0,00 30 11 27,25 224,576 40 56 73 458 27369

57 0 RÜMEYSA ÇETİN  MB 22 15 18,25 7 3 6,25 3 1 2,75 32 19 27,25 224,424 12 57 74 459 27422

58 0 EMİNE Ö  MA 18 12 15,00 5 4 4,00 4 3 3,25 4 3 3,25 31 22 25,50 220,058 41 58 77 465 28322

59 0 IRMAK  MA 17 11 14,25 7 4 6,00 5 0 5,00 2 7 0,25 31 22 25,50 219,425 42 59 78 467 28454

60 0 HAT ATK  MB 17 20 12,00 11 5 9,75 5 6 3,50 33 31 25,25 218,719 13 60 79 468 28578

61 0 BÜŞRA BAŞALAN  MA 20 17 15,75 9 6 7,50 3 4 2,00 1 5 -0,25 33 32 25,00 217,843 43 61 80 469 28770

62 0 BUSE YAŞAR  MB 17 12 14,00 9 2 8,50 2 3 1,25 1 1 0,75 29 18 24,50 216,644 14 62 81 470 28991

63 0 AHMET KAAN TAŞKIN  MA 19 19 14,25 10 5 8,75 2 4 1,00 2 9 -0,25 33 37 23,75 214,225 44 63 82 473 29456

64 0 SEHER KAYA  MA 10 7 8,25 9 3 8,25 6 3 5,25 3 5 1,75 28 18 23,50 214,036 45 64 83 474 29480

65 0 CEMRE MEMİŞ  MB 17 12 14,00 9 0 9,00 26 12 23,00 212,094 15 65 84 475 29872

66 0 ATAK BUSE  MA 13 20 8,00 10 3 9,25 6 6 4,50 3 10 0,50 32 39 22,25 210,116 46 66 85 477 30259

67 0 RIFAT DERE  MA 13 13 9,75 7 1 6,75 6 5 4,75 0 7 -1,75 26 26 19,50 201,512 47 67 89 488 31815

68 0 FEYZA GÜNGÖR  MB 13 19 8,25 9 8 7,00 3 1 2,75 2 6 0,50 27 34 18,50 199,116 16 68 93 494 32203

69 0 HALİL EREN ORAL  MA 8 12 5,00 12 4 11,00 5 7 3,25 2 13 -1,25 27 36 18,00 197,364 48 69 94 495 32536

70 0 HATİCE NUR TAKLAK  MA 9 13 5,75 4 2 3,50 7 1 6,75 1 2 0,50 21 18 16,50 193,268 49 70 97 499 33153

71 0 AZRA GÜLSÜN  MB 14 12 11,00 8 8 6,00 0 2 -0,50 22 22 16,50 193,096 17 71 98 500 33197

72 0 DO *N ALP TARI  MA 9 14 5,50 9 2 8,50 1 1 0,75 2 2 1,50 21 19 16,25 192,820 50 72 99 501 33233

73 0 İREM GÜNEVİ  MB 14 17 9,75 7 7 5,25 21 24 15,00 188,720 18 73 100 503 33813

74 0 SENA GÜLSEREN  MB 11 10 8,50 6 0 6,00 1 5 -0,25 18 15 14,25 186,500 19 74 102 506 34147

75 0 HÜSEYİN DÖNER  MB 13 17 8,75 4 3 3,25 1 0 1,00 18 20 13,00 182,864 20 75 107 511 34628

76 0 FATIMA ORDU  MA 10 16 6,00 4 2 3,50 5 5 3,75 0 2 -0,50 19 25 12,75 182,071 51 76 108 512 34713

77 0 ELİF TEPE  MB 8 15 4,25 6 2 5,50 3 5 1,75 1 1 0,75 18 23 12,25 180,939 21 77 110 514 34848

78 0 ZEYNEP YILDIRIM  MB 17 23 11,25 8 12 5,00 5 35 -3,75 3 17 -1,25 33 87 11,25 177,443 22 78 111 516 35239

79 0 ZEYNEP UÇKAN  MA 11 25 4,75 5 3 4,25 2 2 1,50 1 6 -0,50 19 36 10,00 174,056 52 79 114 519 35610

80 0 GÜLTEN BAHADIR  MB 15 20 10,00 2 4 1,00 0 6 -1,50 17 30 9,50 172,578 23 80 115 521 35748

81 0 AYLİN AÇAR  MB 6 15 2,25 6 6 4,50 1 1 0,75 2 1 1,75 15 23 9,25 172,408 24 81 116 522 35760

82 0 SEHER AÇAR  MB 10 27 3,25 6 10 3,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 17 45 5,75 161,807 25 82 118 524 36511
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP TYT 0 82 120 526 37999

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,1 13,8 16,65 10,2 4,0 9,17 12,3 5,0 11,08 6,0 4,8 4,77 48,6 27,6 41,67 265,240

Okul Ortalaması 19,9 14,2 16,35 10,1 4,1 9,02 11,7 4,2 10,59 5,4 4,6 4,27 47,0 27,1 40,23 263,410

KATILIMLAR
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP TYT 0 82 120 526 37999

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,1 13,8 16,65 10,2 4,0 9,17 12,3 5,0 11,08 6,0 4,8 4,77 48,6 27,6 41,67 265,240

Okul Ortalaması 19,9 14,2 16,35 10,1 4,1 9,02 11,7 4,2 10,59 5,4 4,6 4,27 47,0 27,1 40,23 263,410

KATILIMLAR

1 0 SUDE BİRGİN  MA 28 10 25,50 16 3 15,25 28 1 27,75 17 3 16,25 89 17 84,75 396,235 1 1 2 28 1195

2 0 SÜMEYYE ENGİN  *  MA 27 12 24,00 16 3 15,25 29 2 28,50 17 3 16,25 89 20 84,00 394,067 2 2 3 30 1301

3 0 RABİA BOZDEMİR  MA 28 12 25,00 17 3 16,25 24 2 23,50 15 5 13,75 84 22 78,50 377,414 3 3 4 43 2361

4 0 REYYAN AKIN  MA 26 14 22,50 13 6 11,50 30 4 29,00 15 5 13,75 84 29 76,75 372,284 4 4 6 54 2762

5 0 HAYRUNNİSA  MA 25 15 21,25 13 3 12,25 29 3 28,25 15 3 14,25 82 24 76,00 370,231 5 5 7 57 2957

6 0 MEHLİKA  MA 29 11 26,25 14 6 12,50 20 3 19,25 17 3 16,25 80 23 74,25 365,474 6 6 8 65 3351

7 0 BERRA DAYI     *   29 11 26,25 15 1 14,75 22 2 21,50 11 5 9,75 77 19 72,25 358,201 1 7 9 75 4036

8 56789 KEREMCAN CANDAN  MA 23 16 19,00 14 5 12,75 26 9 23,75 16 2 15,50 79 32 71,00 355,926 7 8 10 80 4283

9 0 ÖMER MEYDE  MA 28 8 26,00 12 5 10,75 26 2 25,50 10 6 8,50 76 21 70,75 353,494 8 9 11 86 4540

10 0 GÖKÇEN MAVİ  MA 22 16 18,00 12 6 10,50 30 4 29,00 14 5 12,75 78 31 70,25 353,111 9 10 12 87 4580

11 0 DİLARA DAĞISTANLI  MA 25 13 21,75 15 5 13,75 29 4 28,00 9 11 6,25 78 33 69,75 350,173 10 11 13 93 4874

12 0 KEVSER KARTAL  MA 23 17 18,75 12 8 10,00 30 4 29,00 12 8 10,00 77 37 67,75 345,166 11 12 14 102 5384

13 0 ALPEREN ÇAKIR  MA 29 10 26,50 13 1 12,75 26 2 25,50 4 3 3,25 72 16 68,00 344,294 12 13 15 105 5473

14 0 İLAYDA DAŞDEMİR  MA 25 14 21,50 13 7 11,25 28 3 27,25 9 6 7,50 75 30 67,50 343,846 13 14 16 107 5525

15 0 MÜNTEHA ASA  MA 25 12 22,00 10 1 9,75 26 4 25,00 11 5 9,75 72 22 66,50 341,396 14 15 17 109 5794

16 0 ZEYNEP YILMAZ  MA 26 14 22,50 13 5 11,75 22 8 20,00 12 8 10,00 73 35 64,25 334,883 15 16 18 124 6585

17 0 ENİSE AYVA  MA 21 15 17,25 13 6 11,50 23 0 23,00 13 3 12,25 70 24 64,00 334,739 16 17 19 126 6604

18 0 SILA TÜRKYILMAZ*  MA 29 10 26,50 11 0 11,00 12 2 11,50 12 5 10,75 64 17 59,75 321,809 17 18 21 154 8286

19 0 ZEYNEP SOLMAZ  MA 27 13 23,75 13 5 11,75 18 5 16,75 9 7 7,25 67 30 59,50 320,353 18 19 22 157 8471

20 0 BEGÜM GİZİR  MA 21 19 16,25 8 3 7,25 24 3 23,25 12 3 11,25 65 28 58,00 316,933 19 20 23 166 8941

21 0 KÜBRA KAMER  MB 24 11 21,25 15 3 14,25 19 4 18,00 4 3 3,25 62 21 56,75 311,488 1 21 25 182 9747

22 0 FATMAGÜL ÇEKGEL  MA 22 9 19,75 15 5 13,75 13 3 12,25 9 8 7,00 59 25 52,75 300,641 20 22 28 211 11433

23 0 ŞENNUR  MA 26 14 22,50 13 4 12,00 13 5 11,75 7 3 6,25 59 26 52,50 299,676 21 23 29 219 11598

24 0 MÜZEYYEN ÇEVİK   26 8 24,00 11 6 9,50 10 3 9,25 9 2 8,50 56 19 51,25 296,467 2 24 30 228 12151

25 0 YASİR KARA  MA 23 17 18,75 12 7 10,25 18 7 16,25 8 11 5,25 61 42 50,50 293,647 22 25 31 233 12598

26 0 Y EMRE KUTLU  MA 24 15 20,25 12 8 10,00 14 2 13,50 7 9 4,75 57 34 48,50 287,656 23 26 32 260 13628

27 0 MUSTAFA ÇULLU  MB 30 8 28,00 10 5 8,75 12 3 11,25 1 1 0,75 53 17 48,75 287,351 2 27 33 261 13684

28 0 GÖKÇE NUR DERYA  MB 16 9 13,75 16 1 15,75 18 2 17,50 1 0 1,00 51 12 48,00 285,534 3 28 34 266 14025

29 1 AHSEN  MA 23 14 19,50 10 3 9,25 12 4 11,00 9 7 7,25 54 28 47,00 283,829 24 29 36 271 14343

30 0 HAVVANUR ÖZTÜRK  MA 24 8 22,00 12 2 11,50 11 1 10,75 3 2 2,50 50 13 46,75 282,023 25 30 37 276 14697

31 0 EMİR YÜKSEL  MA 25 9 22,75 17 5 15,75 8 3 7,25 50 17 45,75 280,013 26 31 38 284 15078

32 0 BERRA DERE  MA 21 17 16,75 13 4 12,00 7 2 6,50 11 5 9,75 52 28 45,00 278,613 27 32 39 287 15359

33 0 YUNUS EMRE METE  MA 21 15 17,25 11 3 10,25 8 7 6,25 12 6 10,50 52 31 44,25 276,557 28 33 40 295 15761

34 0 ADİL G  MA 20 14 16,50 10 4 9,00 11 7 9,25 8 3 7,25 49 28 42,00 269,250 29 34 43 319 17327

35 0 FATMA G  MA 18 22 12,50 11 6 9,50 16 7 14,25 7 11 4,25 52 46 40,50 264,268 30 35 45 338 18403

36 0 HATİCE ERYILMAZ  MA 20 15 16,25 9 2 8,50 17 6 15,50 2 7 0,25 48 30 40,50 263,302 31 36 46 340 18589

37 0 EMİRHAN TOPRAKSEVER MA 17 20 12,00 12 6 10,50 13 5 11,75 8 10 5,50 50 41 39,75 262,372 32 37 47 345 18804

38 0 DİLRUBA G ÜLSÜN  MA 25 11 22,25 9 3 8,25 8 4 7,00 2 1 1,75 44 19 39,25 259,874 33 38 48 349 19342

39 0 FATMANUR AYVA  MB 24 15 20,25 16 4 15,00 4 5 2,75 2 4 1,00 46 28 39,00 259,085 4 39 49 351 19522

40 0 ŞEYDA ALTUN  MA 20 12 17,00 3 0 3,00 16 5 14,75 4 6 2,50 43 23 37,25 254,220 34 40 50 363 20614

41 0 GAMZE S  MB 21 18 16,50 10 4 9,00 10 10 7,50 5 6 3,50 46 38 36,50 252,325 5 41 51 368 21005

42 0 RÜYA  MB 24 15 20,25 14 6 12,50 4 6 2,50 1 0 1,00 43 27 36,25 251,012 6 42 53 376 21336

43 0 SUDE UMUTLU  MB 24 15 20,25 10 3 9,25 4 4 3,00 4 4 3,00 42 26 35,50 249,227 7 43 54 382 21755

44 0 SÜMEYYE DALLI  MB 22 18 17,50 16 3 15,25 7 12 4,00 0 5 -1,25 45 38 35,50 248,395 8 44 55 384 21950

45 0 A EMİR  M 21 17 16,75 6 0 6,00 8 3 7,25 5 4 4,00 40 24 34,00 245,084 1 45 57 396 22744

46 0 ÖMER ÜNLÜ  MA 15 18 10,50 9 4 8,00 14 4 13,00 3 5 1,75 41 31 33,25 242,518 35 46 59 406 23340

47 0 KEVSER DOĞANER  MB 27 9 24,75 11 8 9,00 0 2 -0,50 38 19 33,25 241,897 9 47 60 409 23514

48 0 ELİF YÜKSEK  MB 20 20 15,00 12 8 10,00 7 6 5,50 3 7 1,25 42 41 31,75 237,965 10 48 61 422 24425
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP TYT 0 82 120 526 37999

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,1 13,8 16,65 10,2 4,0 9,17 12,3 5,0 11,08 6,0 4,8 4,77 48,6 27,6 41,67 265,240

Okul Ortalaması 19,9 14,2 16,35 10,1 4,1 9,02 11,7 4,2 10,59 5,4 4,6 4,27 47,0 27,1 40,23 263,410

KATILIMLAR

49 0 ELİF NİSA ARAN  MA 20 18 15,50 11 4 10,00 7 8 5,00 3 8 1,00 41 38 31,50 237,169 36 49 62 426 24592

50 0 RANA TAKTAKOĞLU   10 6 8,50 8 3 7,25 13 4 12,00 4 2 3,50 35 15 31,25 237,083 3 50 63 427 24611

51 0 BEHLÜL EKMEKCİ  MA 21 4 20,00 3 4 2,00 10 1 9,75 1 5 -0,25 35 14 31,50 236,724 37 51 64 428 24707

52 0 BEYZA CENGİZ  MA 17 17 12,75 10 5 8,75 10 8 8,00 5 13 1,75 42 43 31,25 236,637 38 52 65 429 24730

53 0 FATMANUR Y  MA 20 18 15,50 9 4 8,00 8 8 6,00 3 7 1,25 40 37 30,75 235,008 39 53 66 433 25102

54 0 GÜNEŞ  MB 21 17 16,75 8 6 6,50 6 7 4,25 1 1 0,75 36 31 28,25 227,545 11 54 71 452 26705

55 0 SUDE KUL  M 23 14 19,50 8 6 6,50 1 0 1,00 1 0 1,00 33 20 28,00 226,822 2 55 72 454 26872

56 0 MELİS GÜNEVİ  MA 10 2 9,50 7 2 6,50 12 3 11,25 1 4 0,00 30 11 27,25 224,576 40 56 73 458 27369

57 0 RÜMEYSA ÇETİN  MB 22 15 18,25 7 3 6,25 3 1 2,75 32 19 27,25 224,424 12 57 74 459 27422

58 0 EMİNE Ö  MA 18 12 15,00 5 4 4,00 4 3 3,25 4 3 3,25 31 22 25,50 220,058 41 58 77 465 28322

59 0 IRMAK  MA 17 11 14,25 7 4 6,00 5 0 5,00 2 7 0,25 31 22 25,50 219,425 42 59 78 467 28454

60 0 HAT ATK  MB 17 20 12,00 11 5 9,75 5 6 3,50 33 31 25,25 218,719 13 60 79 468 28578

61 0 BÜŞRA BAŞALAN  MA 20 17 15,75 9 6 7,50 3 4 2,00 1 5 -0,25 33 32 25,00 217,843 43 61 80 469 28770

62 0 BUSE YAŞAR  MB 17 12 14,00 9 2 8,50 2 3 1,25 1 1 0,75 29 18 24,50 216,644 14 62 81 470 28991

63 0 AHMET KAAN TAŞKIN  MA 19 19 14,25 10 5 8,75 2 4 1,00 2 9 -0,25 33 37 23,75 214,225 44 63 82 473 29456

64 0 SEHER KAYA  MA 10 7 8,25 9 3 8,25 6 3 5,25 3 5 1,75 28 18 23,50 214,036 45 64 83 474 29480

65 0 CEMRE MEMİŞ  MB 17 12 14,00 9 0 9,00 26 12 23,00 212,094 15 65 84 475 29872

66 0 ATAK BUSE  MA 13 20 8,00 10 3 9,25 6 6 4,50 3 10 0,50 32 39 22,25 210,116 46 66 85 477 30259

67 0 RIFAT DERE  MA 13 13 9,75 7 1 6,75 6 5 4,75 0 7 -1,75 26 26 19,50 201,512 47 67 89 488 31815

68 0 FEYZA GÜNGÖR  MB 13 19 8,25 9 8 7,00 3 1 2,75 2 6 0,50 27 34 18,50 199,116 16 68 93 494 32203

69 0 HALİL EREN ORAL  MA 8 12 5,00 12 4 11,00 5 7 3,25 2 13 -1,25 27 36 18,00 197,364 48 69 94 495 32536

70 0 HATİCE NUR TAKLAK  MA 9 13 5,75 4 2 3,50 7 1 6,75 1 2 0,50 21 18 16,50 193,268 49 70 97 499 33153

71 0 AZRA GÜLSÜN  MB 14 12 11,00 8 8 6,00 0 2 -0,50 22 22 16,50 193,096 17 71 98 500 33197

72 0 DO *N ALP TARI  MA 9 14 5,50 9 2 8,50 1 1 0,75 2 2 1,50 21 19 16,25 192,820 50 72 99 501 33233

73 0 İREM GÜNEVİ  MB 14 17 9,75 7 7 5,25 21 24 15,00 188,720 18 73 100 503 33813

74 0 SENA GÜLSEREN  MB 11 10 8,50 6 0 6,00 1 5 -0,25 18 15 14,25 186,500 19 74 102 506 34147

75 0 HÜSEYİN DÖNER  MB 13 17 8,75 4 3 3,25 1 0 1,00 18 20 13,00 182,864 20 75 107 511 34628

76 0 FATIMA ORDU  MA 10 16 6,00 4 2 3,50 5 5 3,75 0 2 -0,50 19 25 12,75 182,071 51 76 108 512 34713

77 0 ELİF TEPE  MB 8 15 4,25 6 2 5,50 3 5 1,75 1 1 0,75 18 23 12,25 180,939 21 77 110 514 34848

78 0 ZEYNEP YILDIRIM  MB 17 23 11,25 8 12 5,00 5 35 -3,75 3 17 -1,25 33 87 11,25 177,443 22 78 111 516 35239

79 0 ZEYNEP UÇKAN  MA 11 25 4,75 5 3 4,25 2 2 1,50 1 6 -0,50 19 36 10,00 174,056 52 79 114 519 35610

80 0 GÜLTEN BAHADIR  MB 15 20 10,00 2 4 1,00 0 6 -1,50 17 30 9,50 172,578 23 80 115 521 35748

81 0 AYLİN AÇAR  MB 6 15 2,25 6 6 4,50 1 1 0,75 2 1 1,75 15 23 9,25 172,408 24 81 116 522 35760

82 0 SEHER AÇAR  MB 10 27 3,25 6 10 3,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 17 45 5,75 161,807 25 82 118 524 36511
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP TYT 0 82 120 526 37999

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,1 13,8 16,65 10,2 4,0 9,17 12,3 5,0 11,08 6,0 4,8 4,77 48,6 27,6 41,67 265,240

Okul Ortalaması 19,9 14,2 16,35 10,1 4,1 9,02 11,7 4,2 10,59 5,4 4,6 4,27 47,0 27,1 40,23 263,410

KATILIMLAR
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP TYT 0 82 120 526 37999

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,1 13,8 16,65 10,2 4,0 9,17 12,3 5,0 11,08 6,0 4,8 4,77 48,6 27,6 41,67 265,240

Okul Ortalaması 19,9 14,2 16,35 10,1 4,1 9,02 11,7 4,2 10,59 5,4 4,6 4,27 47,0 27,1 40,23 263,410

KATILIMLAR

1 0 SUDE BİRGİN  MA 28 10 25,50 16 3 15,25 28 1 27,75 17 3 16,25 89 17 84,75 396,235 1 1 2 28 1195

2 0 SÜMEYYE ENGİN  *  MA 27 12 24,00 16 3 15,25 29 2 28,50 17 3 16,25 89 20 84,00 394,067 2 2 3 30 1301

3 0 RABİA BOZDEMİR  MA 28 12 25,00 17 3 16,25 24 2 23,50 15 5 13,75 84 22 78,50 377,414 3 3 4 43 2361

4 0 REYYAN AKIN  MA 26 14 22,50 13 6 11,50 30 4 29,00 15 5 13,75 84 29 76,75 372,284 4 4 6 54 2762

5 0 HAYRUNNİSA  MA 25 15 21,25 13 3 12,25 29 3 28,25 15 3 14,25 82 24 76,00 370,231 5 5 7 57 2957

6 0 MEHLİKA  MA 29 11 26,25 14 6 12,50 20 3 19,25 17 3 16,25 80 23 74,25 365,474 6 6 8 65 3351

7 0 BERRA DAYI     *   29 11 26,25 15 1 14,75 22 2 21,50 11 5 9,75 77 19 72,25 358,201 1 7 9 75 4036

8 56789 KEREMCAN CANDAN  MA 23 16 19,00 14 5 12,75 26 9 23,75 16 2 15,50 79 32 71,00 355,926 7 8 10 80 4283

9 0 ÖMER MEYDE  MA 28 8 26,00 12 5 10,75 26 2 25,50 10 6 8,50 76 21 70,75 353,494 8 9 11 86 4540

10 0 GÖKÇEN MAVİ  MA 22 16 18,00 12 6 10,50 30 4 29,00 14 5 12,75 78 31 70,25 353,111 9 10 12 87 4580

11 0 DİLARA DAĞISTANLI  MA 25 13 21,75 15 5 13,75 29 4 28,00 9 11 6,25 78 33 69,75 350,173 10 11 13 93 4874

12 0 KEVSER KARTAL  MA 23 17 18,75 12 8 10,00 30 4 29,00 12 8 10,00 77 37 67,75 345,166 11 12 14 102 5384

13 0 ALPEREN ÇAKIR  MA 29 10 26,50 13 1 12,75 26 2 25,50 4 3 3,25 72 16 68,00 344,294 12 13 15 105 5473

14 0 İLAYDA DAŞDEMİR  MA 25 14 21,50 13 7 11,25 28 3 27,25 9 6 7,50 75 30 67,50 343,846 13 14 16 107 5525

15 0 MÜNTEHA ASA  MA 25 12 22,00 10 1 9,75 26 4 25,00 11 5 9,75 72 22 66,50 341,396 14 15 17 109 5794

16 0 ZEYNEP YILMAZ  MA 26 14 22,50 13 5 11,75 22 8 20,00 12 8 10,00 73 35 64,25 334,883 15 16 18 124 6585

17 0 ENİSE AYVA  MA 21 15 17,25 13 6 11,50 23 0 23,00 13 3 12,25 70 24 64,00 334,739 16 17 19 126 6604

18 0 SILA TÜRKYILMAZ*  MA 29 10 26,50 11 0 11,00 12 2 11,50 12 5 10,75 64 17 59,75 321,809 17 18 21 154 8286

19 0 ZEYNEP SOLMAZ  MA 27 13 23,75 13 5 11,75 18 5 16,75 9 7 7,25 67 30 59,50 320,353 18 19 22 157 8471

20 0 BEGÜM GİZİR  MA 21 19 16,25 8 3 7,25 24 3 23,25 12 3 11,25 65 28 58,00 316,933 19 20 23 166 8941

21 0 KÜBRA KAMER  MB 24 11 21,25 15 3 14,25 19 4 18,00 4 3 3,25 62 21 56,75 311,488 1 21 25 182 9747

22 0 FATMAGÜL ÇEKGEL  MA 22 9 19,75 15 5 13,75 13 3 12,25 9 8 7,00 59 25 52,75 300,641 20 22 28 211 11433

23 0 ŞENNUR  MA 26 14 22,50 13 4 12,00 13 5 11,75 7 3 6,25 59 26 52,50 299,676 21 23 29 219 11598

24 0 MÜZEYYEN ÇEVİK   26 8 24,00 11 6 9,50 10 3 9,25 9 2 8,50 56 19 51,25 296,467 2 24 30 228 12151

25 0 YASİR KARA  MA 23 17 18,75 12 7 10,25 18 7 16,25 8 11 5,25 61 42 50,50 293,647 22 25 31 233 12598

26 0 Y EMRE KUTLU  MA 24 15 20,25 12 8 10,00 14 2 13,50 7 9 4,75 57 34 48,50 287,656 23 26 32 260 13628

27 0 MUSTAFA ÇULLU  MB 30 8 28,00 10 5 8,75 12 3 11,25 1 1 0,75 53 17 48,75 287,351 2 27 33 261 13684

28 0 GÖKÇE NUR DERYA  MB 16 9 13,75 16 1 15,75 18 2 17,50 1 0 1,00 51 12 48,00 285,534 3 28 34 266 14025

29 1 AHSEN  MA 23 14 19,50 10 3 9,25 12 4 11,00 9 7 7,25 54 28 47,00 283,829 24 29 36 271 14343

30 0 HAVVANUR ÖZTÜRK  MA 24 8 22,00 12 2 11,50 11 1 10,75 3 2 2,50 50 13 46,75 282,023 25 30 37 276 14697

31 0 EMİR YÜKSEL  MA 25 9 22,75 17 5 15,75 8 3 7,25 50 17 45,75 280,013 26 31 38 284 15078

32 0 BERRA DERE  MA 21 17 16,75 13 4 12,00 7 2 6,50 11 5 9,75 52 28 45,00 278,613 27 32 39 287 15359

33 0 YUNUS EMRE METE  MA 21 15 17,25 11 3 10,25 8 7 6,25 12 6 10,50 52 31 44,25 276,557 28 33 40 295 15761

34 0 ADİL G  MA 20 14 16,50 10 4 9,00 11 7 9,25 8 3 7,25 49 28 42,00 269,250 29 34 43 319 17327

35 0 FATMA G  MA 18 22 12,50 11 6 9,50 16 7 14,25 7 11 4,25 52 46 40,50 264,268 30 35 45 338 18403

36 0 HATİCE ERYILMAZ  MA 20 15 16,25 9 2 8,50 17 6 15,50 2 7 0,25 48 30 40,50 263,302 31 36 46 340 18589

37 0 EMİRHAN TOPRAKSEVER MA 17 20 12,00 12 6 10,50 13 5 11,75 8 10 5,50 50 41 39,75 262,372 32 37 47 345 18804

38 0 DİLRUBA G ÜLSÜN  MA 25 11 22,25 9 3 8,25 8 4 7,00 2 1 1,75 44 19 39,25 259,874 33 38 48 349 19342

39 0 FATMANUR AYVA  MB 24 15 20,25 16 4 15,00 4 5 2,75 2 4 1,00 46 28 39,00 259,085 4 39 49 351 19522

40 0 ŞEYDA ALTUN  MA 20 12 17,00 3 0 3,00 16 5 14,75 4 6 2,50 43 23 37,25 254,220 34 40 50 363 20614

41 0 GAMZE S  MB 21 18 16,50 10 4 9,00 10 10 7,50 5 6 3,50 46 38 36,50 252,325 5 41 51 368 21005

42 0 RÜYA  MB 24 15 20,25 14 6 12,50 4 6 2,50 1 0 1,00 43 27 36,25 251,012 6 42 53 376 21336

43 0 SUDE UMUTLU  MB 24 15 20,25 10 3 9,25 4 4 3,00 4 4 3,00 42 26 35,50 249,227 7 43 54 382 21755

44 0 SÜMEYYE DALLI  MB 22 18 17,50 16 3 15,25 7 12 4,00 0 5 -1,25 45 38 35,50 248,395 8 44 55 384 21950

45 0 A EMİR  M 21 17 16,75 6 0 6,00 8 3 7,25 5 4 4,00 40 24 34,00 245,084 1 45 57 396 22744

46 0 ÖMER ÜNLÜ  MA 15 18 10,50 9 4 8,00 14 4 13,00 3 5 1,75 41 31 33,25 242,518 35 46 59 406 23340

47 0 KEVSER DOĞANER  MB 27 9 24,75 11 8 9,00 0 2 -0,50 38 19 33,25 241,897 9 47 60 409 23514

48 0 ELİF YÜKSEK  MB 20 20 15,00 12 8 10,00 7 6 5,50 3 7 1,25 42 41 31,75 237,965 10 48 61 422 24425
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP TYT 0 82 120 526 37999

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,1 13,8 16,65 10,2 4,0 9,17 12,3 5,0 11,08 6,0 4,8 4,77 48,6 27,6 41,67 265,240

Okul Ortalaması 19,9 14,2 16,35 10,1 4,1 9,02 11,7 4,2 10,59 5,4 4,6 4,27 47,0 27,1 40,23 263,410

KATILIMLAR

49 0 ELİF NİSA ARAN  MA 20 18 15,50 11 4 10,00 7 8 5,00 3 8 1,00 41 38 31,50 237,169 36 49 62 426 24592

50 0 RANA TAKTAKOĞLU   10 6 8,50 8 3 7,25 13 4 12,00 4 2 3,50 35 15 31,25 237,083 3 50 63 427 24611

51 0 BEHLÜL EKMEKCİ  MA 21 4 20,00 3 4 2,00 10 1 9,75 1 5 -0,25 35 14 31,50 236,724 37 51 64 428 24707

52 0 BEYZA CENGİZ  MA 17 17 12,75 10 5 8,75 10 8 8,00 5 13 1,75 42 43 31,25 236,637 38 52 65 429 24730

53 0 FATMANUR Y  MA 20 18 15,50 9 4 8,00 8 8 6,00 3 7 1,25 40 37 30,75 235,008 39 53 66 433 25102

54 0 GÜNEŞ  MB 21 17 16,75 8 6 6,50 6 7 4,25 1 1 0,75 36 31 28,25 227,545 11 54 71 452 26705

55 0 SUDE KUL  M 23 14 19,50 8 6 6,50 1 0 1,00 1 0 1,00 33 20 28,00 226,822 2 55 72 454 26872

56 0 MELİS GÜNEVİ  MA 10 2 9,50 7 2 6,50 12 3 11,25 1 4 0,00 30 11 27,25 224,576 40 56 73 458 27369

57 0 RÜMEYSA ÇETİN  MB 22 15 18,25 7 3 6,25 3 1 2,75 32 19 27,25 224,424 12 57 74 459 27422

58 0 EMİNE Ö  MA 18 12 15,00 5 4 4,00 4 3 3,25 4 3 3,25 31 22 25,50 220,058 41 58 77 465 28322

59 0 IRMAK  MA 17 11 14,25 7 4 6,00 5 0 5,00 2 7 0,25 31 22 25,50 219,425 42 59 78 467 28454

60 0 HAT ATK  MB 17 20 12,00 11 5 9,75 5 6 3,50 33 31 25,25 218,719 13 60 79 468 28578

61 0 BÜŞRA BAŞALAN  MA 20 17 15,75 9 6 7,50 3 4 2,00 1 5 -0,25 33 32 25,00 217,843 43 61 80 469 28770

62 0 BUSE YAŞAR  MB 17 12 14,00 9 2 8,50 2 3 1,25 1 1 0,75 29 18 24,50 216,644 14 62 81 470 28991

63 0 AHMET KAAN TAŞKIN  MA 19 19 14,25 10 5 8,75 2 4 1,00 2 9 -0,25 33 37 23,75 214,225 44 63 82 473 29456

64 0 SEHER KAYA  MA 10 7 8,25 9 3 8,25 6 3 5,25 3 5 1,75 28 18 23,50 214,036 45 64 83 474 29480

65 0 CEMRE MEMİŞ  MB 17 12 14,00 9 0 9,00 26 12 23,00 212,094 15 65 84 475 29872

66 0 ATAK BUSE  MA 13 20 8,00 10 3 9,25 6 6 4,50 3 10 0,50 32 39 22,25 210,116 46 66 85 477 30259

67 0 RIFAT DERE  MA 13 13 9,75 7 1 6,75 6 5 4,75 0 7 -1,75 26 26 19,50 201,512 47 67 89 488 31815

68 0 FEYZA GÜNGÖR  MB 13 19 8,25 9 8 7,00 3 1 2,75 2 6 0,50 27 34 18,50 199,116 16 68 93 494 32203

69 0 HALİL EREN ORAL  MA 8 12 5,00 12 4 11,00 5 7 3,25 2 13 -1,25 27 36 18,00 197,364 48 69 94 495 32536

70 0 HATİCE NUR TAKLAK  MA 9 13 5,75 4 2 3,50 7 1 6,75 1 2 0,50 21 18 16,50 193,268 49 70 97 499 33153

71 0 AZRA GÜLSÜN  MB 14 12 11,00 8 8 6,00 0 2 -0,50 22 22 16,50 193,096 17 71 98 500 33197

72 0 DO *N ALP TARI  MA 9 14 5,50 9 2 8,50 1 1 0,75 2 2 1,50 21 19 16,25 192,820 50 72 99 501 33233

73 0 İREM GÜNEVİ  MB 14 17 9,75 7 7 5,25 21 24 15,00 188,720 18 73 100 503 33813

74 0 SENA GÜLSEREN  MB 11 10 8,50 6 0 6,00 1 5 -0,25 18 15 14,25 186,500 19 74 102 506 34147

75 0 HÜSEYİN DÖNER  MB 13 17 8,75 4 3 3,25 1 0 1,00 18 20 13,00 182,864 20 75 107 511 34628

76 0 FATIMA ORDU  MA 10 16 6,00 4 2 3,50 5 5 3,75 0 2 -0,50 19 25 12,75 182,071 51 76 108 512 34713

77 0 ELİF TEPE  MB 8 15 4,25 6 2 5,50 3 5 1,75 1 1 0,75 18 23 12,25 180,939 21 77 110 514 34848

78 0 ZEYNEP YILDIRIM  MB 17 23 11,25 8 12 5,00 5 35 -3,75 3 17 -1,25 33 87 11,25 177,443 22 78 111 516 35239

79 0 ZEYNEP UÇKAN  MA 11 25 4,75 5 3 4,25 2 2 1,50 1 6 -0,50 19 36 10,00 174,056 52 79 114 519 35610

80 0 GÜLTEN BAHADIR  MB 15 20 10,00 2 4 1,00 0 6 -1,50 17 30 9,50 172,578 23 80 115 521 35748

81 0 AYLİN AÇAR  MB 6 15 2,25 6 6 4,50 1 1 0,75 2 1 1,75 15 23 9,25 172,408 24 81 116 522 35760

82 0 SEHER AÇAR  MB 10 27 3,25 6 10 3,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 17 45 5,75 161,807 25 82 118 524 36511
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP TYT 0 82 120 526 37999

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,1 13,8 16,65 10,2 4,0 9,17 12,3 5,0 11,08 6,0 4,8 4,77 48,6 27,6 41,67 265,240

Okul Ortalaması 19,9 14,2 16,35 10,1 4,1 9,02 11,7 4,2 10,59 5,4 4,6 4,27 47,0 27,1 40,23 263,410

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA DAYI     * 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
358,201 265,240 1 7 9 75 4036

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 3 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 19,58 16,35 16,65

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,33 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,10 2,35

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,83 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,92 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 10,50 9,02 9,17

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 10,08 8,16 8,45

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,17 2,43 2,63

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 14,25 10,59 11,08

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,58 1,71 1,83

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,08 1,49 1,53

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,58 1,06 1,40

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 7,25 4,27 4,77

Toplam: 120 77 19 72,25 60 51,58 40,23 41,66

TYT Türkçe CABCeeBEDEECCECEcDBEaEDeCdAaBeCaDDDebBCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal E C  DeBEACEABDC BEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DB A B aC  EeAD E AB  B B   D ABBD D CCD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BeCdED DCdadDEB  CA 

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 13 8 62
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 6 0 46
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜZEYYEN ÇEVİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,467 265,240 2 24 30 228 12151

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 3 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 19,58 16,35 16,65

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,33 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,42 2,10 2,35

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,83 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,50 9,02 9,17

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 10,08 8,16 8,45

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,17 2,43 2,63

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 14,25 10,59 11,08

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,58 1,71 1,83

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,08 1,49 1,53

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,58 1,06 1,40

TYT Fen 20 9 2 8,50 43 7,25 4,27 4,77

Toplam: 120 56 19 51,25 43 51,58 40,23 41,66

TYT Türkçe BCC DEBbDdCCEcD   E EBCaDdAAABDDC DDBbde

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal bedDb DA aAbCD DCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik b B BDA   CeE EDe        D           D  

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen    e DEBCCDE A   Bc 

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 21 13 5 62
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RANA TAKTAKOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,083 265,240 3 50 63 427 24611

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 3 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 6 8,50 21 19,58 16,35 16,65

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,33 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,42 2,10 2,35

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,83 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,92 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 10,50 9,02 9,17

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 10,08 8,16 8,45

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,17 2,43 2,63

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 14,25 10,59 11,08

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,58 1,71 1,83

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,08 1,49 1,53

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,58 1,06 1,40

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 7,25 4,27 4,77

Toplam: 120 35 15 31,25 26 51,58 40,23 41,66

TYT Türkçe CbdC  Bb  EaCE   D   bDdC       D       

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal  BC  De  A E a eD EA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik  B ADB C   Ee DcE           D b  D D aCD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen eA  dDE          C  

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 0 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 21 3 2 14
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 0 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 0 15
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
A EMİR 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,084 265,240 1 45 57 396 22744

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 2 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 18,12 16,35 16,65

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,12 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,62 2,10 2,35

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,00 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,50 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 0 6,00 30 6,25 9,02 9,17

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 3,62 8,16 8,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,50 2,43 2,63

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 4,12 10,59 11,08

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,75 1,71 1,83

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,75 1,49 1,53

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 1,06 1,40

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 2,50 4,27 4,77

Toplam: 120 40 24 34,00 28 31,00 40,23 41,66

TYT Türkçe BCCc  BDcEddEcDDECEaEdCabCAAeaDeCAeaebbC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal      CDA    C    AE      

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DBB abA   CDdE           D              

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen  dAB DbBbd  D       

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 10 11 48
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 1 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE KUL 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,822 265,240 2 55 72 454 26872

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 2 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 18,12 16,35 16,65

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,12 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,62 2,10 2,35

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,00 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,50 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 6,25 9,02 9,17

Matematik-1 30 0 0 0,00 0 3,62 8,16 8,45

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,50 2,43 2,63

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 4,12 10,59 11,08

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,75 1,71 1,83

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,75 1,49 1,53

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 1,06 1,40

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 2,50 4,27 4,77

Toplam: 120 33 20 28,00 23 31,00 40,23 41,66

TYT Türkçe CABCDbBE E aCE EaDdEcEbdeeAeBACDcDDebdCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal Ea abDeac C A D  BEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik                                        D

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen      D              

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 21 11 10 52
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADİL G 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,250 265,240 29 34 43 319 17327

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 11 7 9,25 23 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 49 28 42,00 35 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe CbBCcDB  aEaCdCEaD EBED  dA BcCeDeedbdCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal EBCb Dea AC A   aBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik  BadDe CC  dD DcE    De        B   D  Cb

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BeC  D DCdB  EB c   

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 10 8 48
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 3 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 1 23
MANTIK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KAAN TAŞKIN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,225 265,240 44 63 82 473 29456

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 19 14,25 36 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 33 37 23,75 20 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe dCCc EBcbECdEEeDEaEBaBaebaAAcBceC becAaC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal e Ea CD dBb  DBDbAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik      c    e E ab   C                    

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen  bee bb  C  b Cbea  

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 9 11 43
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 1 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 1 8
MANTIK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
OPTİK 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN 1  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,829 265,240 24 29 36 271 14343

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 54 28 47,00 39 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe BCCA EBbeEddEEccECEB cbaDCAeeBDDCe DBbaC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal C a  CDc  Ab D DCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik   B e A    eEEaD  A      D    BA B  CbC 

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen  dee DEe CDEe CEeBbA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 13 7 62
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 0 23
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN ÇAKIR 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
344,294 265,240 12 13 15 105 5473

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 72 16 68,00 57 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe BCCbDEBDaEC EEDbECEBEaadDddAcBDDCADDBbEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal C E bCD   AECD DCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DBB BDA  CCeEEcDABA  D   D    BADBADCDCC

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen   ee  E  CD e      A

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 5 0 38
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATAK BUSE 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,116 265,240 46 66 85 477 30259

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 20 8,00 20 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 32 39 22,25 19 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe BC AeEBcedCCE DDECc adbaeebccabeb aDc   

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal CB  aCDd B  d  DCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik   B      C eE aD  AC     cbd   d        

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen Bdee Dbee D e dab   

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 2 14 10
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 1 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 2 23
MANTIK 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM GİZİR 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
316,933 265,240 19 20 23 166 8941

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 19 16,25 41 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 65 28 58,00 48 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe bABCcDBEaEEaCEeEaDcEBEDaaedadbCeDcDcbdCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal      DdacA EA  C BEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DB Aea C  BEDADcECA  D E    D ABBDCDA CD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BACd DEDCeBA EB   Ae

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 9 12 43
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 6 0 46
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEHLÜL EKMEKCİ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,724 265,240 37 51 64 428 24707

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 4 20,00 50 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 4 2,00 10 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 35 14 31,50 26 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe BCCADEB DE  EEDDcCb        AABcDbADD    

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal      ebdd   C    AE      

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DBBCBeA   C E ED                        

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen   eedDbe            

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 7 4 33
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
MANTIK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
OPTİK 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA DERE 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,613 265,240 27 32 39 287 15359

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 52 28 45,00 38 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe CABCacBEe ECbaCEDD*a EDaCeAaecCDDaDdAeec

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal E CbDDCBcA cA DCDBEd     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik  B ADB e   E  D  d          D           

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BACdbD DCed  EBCEd D

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 10 10 48
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 1 8
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA CENGİZ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,637 265,240 38 52 65 429 24730

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 17 12,75 32 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 10 8 8,00 20 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 5 13 1,75 9 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 42 43 31,25 26 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe Cb CDcBa  ECdd ccDcEBEDadAe ccCeDDecb CE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal d a aDCa d  ABDCDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DB A aeC   Ee DE C         bee Bea     D

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BeaabDdeC d eEceEdcb

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 21 9 10 43
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 1 15
MANTIK 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 1 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
OPTİK 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA BAŞALAN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,843 265,240 43 61 80 469 28770

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 33 32 25,00 21 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe dbeCDDBc  Ea EdcDeBEdaDBCdeddACDcaDbABCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal b Cb DCBd e bBDC dEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik b  dD  eb  ED                           

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen ce  bDc           e 

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 11 10 52
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
SAYILAR 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 1 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
OPTİK 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA DAĞISTANLI 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,173 265,240 10 11 13 93 4874

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 78 33 69,75 58 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe dCCADEBbcECCEEDaECEBEaCdDeAdccDDCAaDdb  

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal CBdcaCDAEaAbCDBDCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DdBdBDABDCCDEEEDc ACcD   DCAE BA BADCDC 

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen adeBdDbBdCeEDdebCBbA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 11 8 52
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 8 1 62
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
OPTİK 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLRUBA G ÜLSÜN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,874 265,240 33 38 48 349 19342

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 44 19 39,25 33 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe  CCAeEBc dC EEDcECEBacCeDeeAeBDDCc DBAEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal e Ec CDA  dE D   AEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik D B abA   d E   c     C  D     A      C 

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen   Ae D              

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 15 5 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 3 1 2 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DO *N ALP TARI 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,820 265,240 50 72 99 501 33233

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 14 5,50 14 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 21 19 16,25 14 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe CA CaDB      cCb  B abbcbe  dcCeDb c    

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal a C   CaEA    DC BEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik        a                               D

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen  e BbD              

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 2 12 10
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 0 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NİSA ARAN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,169 265,240 36 49 62 426 24592

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 18 15,50 39 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 7 8 5,00 17 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 7 8 5,00 13 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 41 38 31,50 26 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe BCCb  BDaECCEaDcECEaEBdabeAdcdcDCbDeaeaC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal   EcaCDbEa  CDBDC EB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DaB BeA  Cd Ecae  c  eC                 

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen    e Dbe    e CbdcbA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 7 14 33
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 3 1 2 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 4 8
MANTIK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE Ö 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,058 265,240 41 58 77 465 28322

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 12 15,00 38 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 31 22 25,50 21 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe BCCb  B cEdeE DccC  d bdDa dAcD CADD AEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal b    eDc a   D   AEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik   B e A     E aD a                      

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen BaeB D        C    b

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 10 6 48
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 1 8
MANTIK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR YÜKSEL 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,013 265,240 26 31 38 284 15078

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 17,24 16,35 16,65

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 50 17 45,75 38 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe bABCaDBEDEECCECEcDBEBEbeCdAeBACeD e     

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Matematik bBBAD  dC  Ee DcECA  D      D ABaD D  C 

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen Bed ED DC dA EB     

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 9 6 43
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 5 0 38
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 2 1 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN TOPRAKSEVER 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,372 265,240 32 37 47 345 18804

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 20 12,00 30 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 50 41 39,75 33 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe BCCA  BbcEbe aDcECEaadadDdcdeBDaCbDDabEe

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal CaacaCDdEBA CcB CAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DBB BDA eCCDdEEDc b  D    d             

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen cdee DEddaeEbAC CBcA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 9 12 43
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 2 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 3 2 23
MANTIK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENİSE AYVA 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,739 265,240 16 17 19 126 6604

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 18 0 18,00 60 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 23 0 23,00 58 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 70 24 64,00 53 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe dCaA EBDaEC E DcECcBEabdD AeecDeCADDcbbC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal a acCeDAEdAEbDBDCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DBB BDA DCCDEEEDA A BD         A   DCDC 

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen aCABEDEBaCDE A  Ca A

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 10 10 48
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 5 0 38
MANTIK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATIMA ORDU 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,071 265,240 51 76 108 512 34713

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 16 6,00 15 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 19 25 12,75 11 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe  CCb  Bc ad   eccCc aBadDa   c a b DBeEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal      Ced BA  D           

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik a B e A   C E dD         c       c      

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen   e   b             

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 5 9 24
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
MANTIK 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
OPTİK 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA G 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,268 265,240 30 35 45 338 18403

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 22 12,50 31 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 16 7 14,25 36 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 7 11 4,25 21 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 52 46 40,50 34 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe BCbceaBDaECCEcDcECEcbBddbecdceDcCdDDebaC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal  Ba CeDccBcd DBDCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DBB B     aeEEcDe  CBc   D    BAaeAD DC 

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen ddeddDbdaCDEeACb a A

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 7 14 33
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 1 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 4 1 31
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 2 1 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
OPTİK 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMAGÜL ÇEKGEL 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,641 265,240 20 22 28 211 11433

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 59 25 52,75 44 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe CABCbDBEDEEaCECEDDeEBEDaCe dcc eD       

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal EeCCeDeaEACEABDeDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DBeA B CC  EDcDcEC    B     D           

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen eeC EDEeabaA EB dCAa

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 6 6 29
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 4 0 31
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR Y 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,008 265,240 39 53 66 433 25102

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 18 15,50 39 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 8 8 6,00 15 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 40 37 30,75 26 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe BCCA EBbcEbaE ecEedBEcaBbeeAcdDeCADeBbEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal b a  CDA  A  DaaCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik D B  eA  CaDE aD  cb  d  D    eb        

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen  aec D    eEe e  B c

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 11 10 52
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 3 1 2 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 3 8
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 2 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇEN MAVİ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
353,111 265,240 9 10 12 87 4580

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 78 31 70,25 59 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe BCCADEBc ECCEaDaECE bBCebaAecaceCADecbEe

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal CedcCCDA aA aDBDCbEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DBB aDA  CdDEEEDABACBD BED  EBBADaADCDCa

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen BCABEDbdC DEeAaECBbA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 8 12 38
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 10 0 77
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 2 1 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL EREN ORAL 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,364 265,240 48 69 94 495 32536

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 12 5,00 13 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 5 7 3,25 8 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 2 13 -1,25 -6 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 27 36 18,00 15 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe CABa DBc  ECddecbDcbaa  a               

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal EBCCcDCaEbC    CDeEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik    Aca  d  Eb Da Cc b                  D

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen eeddbDE  dc eaee  de

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 21 0 4 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
SAYILAR 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 2 15
MANTIK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ERYILMAZ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,302 265,240 31 36 46 340 18589

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 48 30 40,50 34 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe CceC DBEDaE CaCEcD aBEbdaAAeBcCeDDDdba  

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal d C  De EA    DC BEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DB ADe d   EeADaECA  D Ee   D ABB     Cb

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen ce   D D e c   dae  

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 10 9 48
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 6 1 46
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE NUR TAKLAK 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,268 265,240 49 70 97 499 33153

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 13 5,75 14 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 21 18 16,50 14 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe  CCc EBb E    ec Cb   a bd dAaceCb D    

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal        dEa       AEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik   BC  A   C  EE    C      b             

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen   e  Db             

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 3 9 14
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 1 15
MANTIK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVANUR ÖZTÜRK 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,023 265,240 25 30 37 276 14697

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 8 22,00 55 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 50 13 46,75 39 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe dCCAcEBb  CCE DcECEBEeC D AAeBDDCAa  b C

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal C dD CDA  Ab D DCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik a B BDA    DE ED  A     ED              

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen      D de DE        

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 21 13 3 62
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 0 23
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNNİSA 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,231 265,240 5 5 7 57 2957

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 82 24 76,00 63 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe CcBCbDBEDcEaCECEacaEBEDBbeAeBAaeDeaAAaCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal E  CcDCBaA  ABDbDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DBBADBCCCDBEDcDaECA       ACDeABB CDACCD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BAdBED DCCBAeEBC CAb

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 13 8 62
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 6 0 46
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA DAŞDEMİR 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
343,846 265,240 13 14 16 107 5525

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 75 30 67,50 56 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe CABCcDBcD ECCECEaDdaBcDBbAACdcCDDDDebceb

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal aebacDCBdACcABDCDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DB ADB CC  EDADaECAB DBEBE bD AB DeDA CD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen Be  EDaDCecAeEc  CA 

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 12 9 57
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 10 1 77
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,425 265,240 42 59 78 467 28454

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 11 14,25 36 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 31 22 25,50 21 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe  CCAeE  Dc eEdc ECEBacCeDeeAeBDDC       

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal C E  a c   Ed BDdAE      

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik D B B A   C                             

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen d  e Dbc aeEe       

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 0 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 10 4 48
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREMCAN CANDAN 56789  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
355,926 265,240 7 8 10 80 4283

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 17 8 15,00 50 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 26 9 23,75 59 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 79 32 71,00 59 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe CABCecBE aECbaCEcDBEBEDaadeaBeCeDDDebcCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal a CCcDCaEdCbABDCDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DBBADBCCC  EeADEb  B DBbedcdDaABBDeDACCD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BAd EDEDC BADEBCaCAD

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 11 10 52
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 4 6 31
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER KARTAL 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,166 265,240 11 12 14 102 5384

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 77 37 67,75 56 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe CbBCabBEaaEdCaCEcDBEBEbdbeAdBcCDDDDdbdCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal EaCabDeBdACEAeDCaBEd     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DBBADBCCeDBEDADaECABeDBEe   D ABB  DACCD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BAeBEDceCeBAeEBeaeAD

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 12 9 57
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 8 2 62
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHLİKA 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
365,474 265,240 6 6 8 65 3351

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 80 23 74,25 62 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe dCCADEBDbECCEEDcECEaEBCdDdAAeBDeCAaDdbEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal bBEDaCDdceAECDBaCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik   B aDAB CCDEEEDA ACBD e D     A a D D  

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen BCABdDEBdCDEDACbCBDA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 13 8 62
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 6 1 46
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 1 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS GÜNEVİ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,576 265,240 40 56 73 458 27369

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 2 9,50 24 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 30 11 27,25 23 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe BCCA bBc E  E D  CE                     

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal C E   Dd       DeAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik   B BDA   CeEEcDd        D    B      DC 

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen d d  Db            c

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 1 0 5
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 0 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 2 0 15
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜNTEHA ASA 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,396 265,240 14 15 17 109 5794

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 1 9,75 49 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 72 22 66,50 55 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe BCCbDbBDcEC   DbECEBEaCaDedAAdDDCAeDabEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal C ED      A CDB CdEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DBBCBeABDCCeEEEDeBACBD  ED    BA a  CDC 

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen  CeB DEaCCe DACabB A

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 8 0 62
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 2 1 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER MEYDE 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
353,494 265,240 8 9 11 86 4540

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 76 21 70,75 59 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe CABC bBED Ee ECEcDBEBEDBbAA ccCDDDDAbdCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal EBbacDCeEcC  BDC BEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik bBBADBCdCD ED DEEC   DBEB   D ABBD D  CD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BAd ED DC ec EBCbeAc

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 5 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 7 0 54
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÜNLÜ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,518 265,240 35 46 59 406 23340

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 18 10,50 26 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 41 31 33,25 28 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe BCCA  acDEd E Dbc cdaBbaDabAecDeCAcecA  

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal aBa  CDA  A  DB edEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik D B BDA  CdeE  D         D    BcDa D  CC

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen   Ad DacddD         

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 21 6 13 29
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 2 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA BOZDEMİR 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
377,414 265,240 3 3 4 43 2361

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 84 22 78,50 65 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe CABCDDBEDaEaCECEcDBEBEDcadACBcCeDbDebeCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal EdCabDCBEACEABDCDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DBBADB C   EDbD ECA  D E    DBABaDCD  CD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BAdBEDEDCeBdDEBCaCAb

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 12 9 57
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 6 0 46
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 2 1 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN AKIN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
372,284 265,240 4 4 6 54 2762

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 84 29 76,75 64 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe CABCaDBEDcECCECEcDaEBEDdbeAdBcbeDeDeAaCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal a CbcDCaEACEABDCaBEd     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DBBADBCdC BEDADaECcB DBEBE  DcABBDC A CD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BeCaEDEDCaBADEBCaeAD

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 11 10 52
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 9 1 69
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RIFAT DERE 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,512 265,240 47 67 89 488 31815

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 13 9,75 24 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 0 7 -1,75 -9 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 26 26 19,50 16 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe CbBC cB      E  cecb EbdCAAdecCcDDe   C 

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal E C   C  A    DC eE      

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DB A       E  Dc   B        babc        

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen eebdbe    d         

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 21 8 7 38
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 0 15
MANTIK 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 2 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
OPTİK 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER KAYA 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,036 265,240 45 64 83 474 29480

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 7 8,25 21 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 28 18 23,50 20 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe BCCAeEdc EC  ab EC    a De              

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal   a  CD   AE DeDaAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik b B BDA  Cae             D              

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen   ee Dc   e   Ca  D 

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 2 2 10
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞENNUR 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,676 265,240 21 23 29 219 11598

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 59 26 52,50 44 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe CABCaDBEDbECCECEcceEBEDceddaBcCDDDaebBCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal Ed  cDC cdCEABDCDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DB ADeCdC  EedDaE      E    D A        D

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BA  E  aCC  e a  CA 

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 12 9 57
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 3 0 23
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYDA ALTUN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,220 265,240 34 40 50 363 20614

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 0 3,00 15 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 43 23 37,25 31 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe Cb CccB DEE CECEcDeEBdbB d  dcCDDD dA Cb

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal                  BEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik cB AeB dC BEcADcECA    E    D AB   D    

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen ee  ED eCe  ed   C  

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 9 7 43
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 3 1 2 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 5 0 38
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 2 0 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA TÜRKYILMAZ* 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,809 265,240 17 18 21 154 8286

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 0 11,00 55 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 64 17 59,75 50 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe CABCcDBEDEEdCdCEaDBEaEDdCAebBACeDD AbBCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal E C  DC     AB CDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik  B A B     ED     A   Bb    D ABa  D   D

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BeCaED eCeBA EBCEeA 

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 14 6 67
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 1 15
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 2 1 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE BİRGİN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
396,235 265,240 1 1 2 28 1195

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 89 17 84,75 71 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe BCCADEBbaECCEEDcECEdEB db AeABDeCAaDBbEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal C EDCbDdEaAECDBDCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DBB BD B CdDEEEDA AC   BED    BADBADCDCC

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen BCABcDEeCCDEbACECBDA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 12 7 57
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 6 0 46
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ENGİN  * 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
394,067 265,240 2 2 3 30 1301

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 29 2 28,50 71 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 89 20 84,00 70 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe CbBCcDBEDEECCECEbecaBEDeCAA BeCecDaAbBCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal d aCeDCBEACEABDCDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik eBBADB CC BEDADEE A  DBE    DdABBDCDACCD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BACBEDEDCCBADEcCbCAb

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 14 6 67
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 6 0 46
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
Y EMRE KUTLU 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,656 265,240 23 26 32 260 13628

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 57 34 48,50 40 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe BaCbDEBDbaCeEED cCEdddCcDdAAABDDCADecbEe

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal CeEabCDcEaAbbDBDeAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DBBCBbA  CdDEEEDA A                     

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen ddAB DEe  eEe CdaccA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 13 8 62
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 3 1 2 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 3 0 23
MANTIK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASİR KARA 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,647 265,240 22 25 31 233 12598

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 16 7 14,25 48 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 61 42 50,50 42 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe CbBCbDBEDcECdECEcDdaBEDBeeAdabCccDDdbcCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal a bCbDdadACbABDCDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DBaAeBCabeBE ADcECA eD E E  D      D  C 

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen eAaBED eeCcAeEcbdCba

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 11 10 52
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 3 1 2 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 2 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 7 1 54
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE METE 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,557 265,240 28 33 40 295 15761

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 8 7 6,25 16 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 52 31 44,25 37 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe  A CDDBED EdeECEcDcaB DBaeddceCeDDDeecCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal d b cD  EA EABDC BEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik  B ADe d   de Dcd     BE    D bB        

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BedBEDEeCeBA EBCc dD

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 10 10 48
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 2 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 1 23
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 1 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SOLMAZ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,353 265,240 18 19 22 157 8471

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 67 30 59,50 50 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe cCCADbBDaECaEaDcECEBEaadbCAAABDeCADDcbEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal b EbCCDAbaAcCDBD AEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik D B eDA D CDEEcD   C   dED   BBAeaA  D  

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen aCeBEDEd CeE  ebC aA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 4 1 31
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 2 1 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP UÇKAN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,056 265,240 52 79 114 519 35610

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 25 4,75 12 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 19 36 10,00 8 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe CAdC cebDE dddCcbbaa cDBabedecCeceeAb eE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal        a  d A De BEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik    AaaC                                 

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen  e  bD a    ea e    

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 5 14 24
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YILMAZ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,883 265,240 15 16 18 124 6585

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 52 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 17,24 16,35 16,65

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,99 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,15 2,10 2,35

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,57 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,71 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,42 9,02 9,17

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 10,80 8,16 8,45

Geometri 10 5 4 4,00 40 3,33 2,43 2,63

TYT Matematik 40 22 8 20,00 50 14,13 10,59 11,08

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,35 1,71 1,83

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,01 1,49 1,53

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,53 1,06 1,40

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 5,89 4,27 4,77

Toplam: 120 73 35 64,25 54 46,68 40,23 41,66

TYT Türkçe BCCAadBcDECCEaDcECEaEBCeceAAcBDeCADeebEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal C ab CDcEBAcCDBDCdEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik aBB BDAB  aDEEcDABAC D  ED   d bDaADebCC

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen deeBEDEaeCeEDAeECaDA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 12 9 57
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 7 0 54
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 2 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN AÇAR 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
172,408 265,240 24 81 116 522 35760

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 25 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 15 2,25 6 13,99 16,35 16,65

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,06 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,99 2,10 2,35

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,89 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,29 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 8,23 9,02 9,17

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 2,81 8,16 8,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,49 2,43 2,63

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 3,30 10,59 11,08

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,28 1,71 1,83

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,27 1,49 1,53

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,12 1,06 1,40

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,67 4,27 4,77

Toplam: 120 15 23 9,25 8 26,19 40,23 41,66

TYT Türkçe Cb C c   d Cdd  aDBE baca  a  bece      

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal E d  Db  ed A ce BEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik D                       c               

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen Be   D              

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 21 0 9 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA GÜLSÜN 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,096 265,240 17 71 98 500 33197

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 25 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 12 11,00 28 13,99 16,35 16,65

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,06 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,99 2,10 2,35

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,89 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,29 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 8,23 9,02 9,17

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 2,81 8,16 8,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,49 2,43 2,63

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 3,30 10,59 11,08

Toplam: 120 22 22 16,50 14 26,19 40,23 41,66

TYT Türkçe CbBC DB    CCEC cDcaBdba Aee  CeD ee    

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal aaC  Dea cbcAcDC BEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik      a         c                        

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 4 8 19
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE YAŞAR 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,644 265,240 14 62 81 470 28991

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 25 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 12 14,00 35 13,99 16,35 16,65

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,06 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,99 2,10 2,35

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,89 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,29 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 8,23 9,02 9,17

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 2,81 8,16 8,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,49 2,43 2,63

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 3,30 10,59 11,08

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,28 1,71 1,83

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,27 1,49 1,53

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,12 1,06 1,40

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,67 4,27 4,77

Toplam: 120 29 18 24,50 20 26,19 40,23 41,66

TYT Türkçe  A C cB    a ECEaDcdeED a decACeDDDAb CE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal a C  DC E     DbDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik    A   e   E  b  e                      

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen e    D              

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 11 7 52
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 2 0
MANTIK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE MEMİŞ 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,094 265,240 15 65 84 475 29872

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 25 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 12 14,00 35 13,99 16,35 16,65

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,06 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,99 2,10 2,35

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,89 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,29 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 0 9,00 45 8,23 9,02 9,17

Toplam: 120 26 12 23,00 19 26,19 40,23 41,66

TYT Türkçe  CCbebdc EC  a aE E  BaeDdA AdD CADD bEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal C E   D  BA  DB   EB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 21 12 5 57
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TEPE 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,939 265,240 21 77 110 514 34848

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 25 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 15 4,25 11 13,99 16,35 16,65

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,06 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,99 2,10 2,35

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,89 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,29 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 8,23 9,02 9,17

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 2,81 8,16 8,45

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,49 2,43 2,63

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 3,30 10,59 11,08

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,28 1,71 1,83

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,27 1,49 1,53

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,12 1,06 1,40

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,67 4,27 4,77

Toplam: 120 18 23 12,25 10 26,19 40,23 41,66

TYT Türkçe  CCA   c E d c DcCE  aacDe  e eeec ad   

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal      CbA     e  CAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik       e   a E dD a d                 D  

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen      Db             

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 2 11 10
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 2 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 2 8
MANTIK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YÜKSEK 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,965 265,240 10 48 61 422 24425

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 25 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 20 15,00 38 13,99 16,35 16,65

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,06 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,99 2,10 2,35

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,89 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,29 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 8,23 9,02 9,17

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 2,81 8,16 8,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,49 2,43 2,63

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 3,30 10,59 11,08

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,28 1,71 1,83

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,27 1,49 1,53

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,12 1,06 1,40

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 0,67 4,27 4,77

Toplam: 120 42 41 31,75 26 26,19 40,23 41,66

TYT Türkçe dCabcEdDeEddEEbcECdaEaaaDeeAABDeCADDebEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal bdEcaCeAEaAcCDaDCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik   B aae  CaDEEcD   b     D              

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen a eedDb    E  C   bc

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 12 9 57
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 3 1 2 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 2 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 1 15
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
OPTİK 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR AYVA 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,085 265,240 4 39 49 351 19522

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 25 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 13,99 16,35 16,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,06 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,99 2,10 2,35

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,89 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,29 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 8,23 9,02 9,17

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 2,81 8,16 8,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,49 2,43 2,63

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 3,30 10,59 11,08

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,28 1,71 1,83

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,27 1,49 1,53

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,12 1,06 1,40

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 0,67 4,27 4,77

Toplam: 120 46 28 39,00 33 26,19 40,23 41,66

TYT Türkçe CbBCaDBbDEE eadEcDBaaEDdCeAdeACDDDDebBCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal EBbaDDCaEACdABDCDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik  BaAa   C  E  cad                       

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen e   bb      eE    A 

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 2 0
MANTIK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
OPTİK 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA GÜNGÖR 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,116 265,240 16 68 93 494 32203

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 25 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 19 8,25 21 13,99 16,35 16,65

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,06 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,99 2,10 2,35

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,89 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,29 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 8,23 9,02 9,17

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 2,81 8,16 8,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,49 2,43 2,63

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 3,30 10,59 11,08

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,28 1,71 1,83

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,27 1,49 1,53

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,12 1,06 1,40

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 0,67 4,27 4,77

Toplam: 120 27 34 18,50 15 26,19 40,23 41,66

TYT Türkçe BCCe EBb Eba  D dCEaEdaeee dedceCeDDeb  

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal bcE abDAcaA de DCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik a           E  D   C                    

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen d ee Db     eA     d

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 4 14 19
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 0 15
MANTIK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE S 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,325 265,240 5 41 51 368 21005

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 25 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 13,99 16,35 16,65

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,06 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,99 2,10 2,35

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,89 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,29 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 8,23 9,02 9,17

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 2,81 8,16 8,45

Geometri 10 1 4 0,00 0 0,49 2,43 2,63

TYT Matematik 40 10 10 7,50 19 3,30 10,59 11,08

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,28 1,71 1,83

Kimya 7 4 0 4,00 57 0,27 1,49 1,53

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 0,12 1,06 1,40

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 0,67 4,27 4,77

Toplam: 120 46 38 36,50 30 26,19 40,23 41,66

TYT Türkçe aABCaDBEDEECCECEbDcaaEbdCeedBeCbcDaAcee 

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal b C  DCBEda A DC dEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik cB Abe CC Bac eEEC          D d e b  b D

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen e    D D C  DEcebdd 

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 7 13 33
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 1 15
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 2 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇE NUR DERYA 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,534 265,240 3 28 34 266 14025

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 25 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 9 13,75 34 13,99 16,35 16,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,06 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,99 2,10 2,35

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,89 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,29 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 8,23 9,02 9,17

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 2,81 8,16 8,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,49 2,43 2,63

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 3,30 10,59 11,08

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,28 1,71 1,83

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,27 1,49 1,53

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,12 1,06 1,40

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,67 4,27 4,77

Toplam: 120 51 12 48,00 40 26,19 40,23 41,66

TYT Türkçe CABCcbBEaEECCECcaDcaB DdC            d  

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal EBCCDDC  ACEA DdDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DBBdDB CCDB  A E    eDBEBEA D           

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen      D              

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 3 3 14
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 6 1 46
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLTEN BAHADIR 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
172,578 265,240 23 80 115 521 35748

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 25 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 20 10,00 25 13,99 16,35 16,65

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,06 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,99 2,10 2,35

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,89 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,29 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 4 1,00 5 8,23 9,02 9,17

Matematik-1 30 0 6 -1,50 -5 2,81 8,16 8,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,49 2,43 2,63

TYT Matematik 40 0 6 -1,50 -4 3,30 10,59 11,08

Toplam: 120 17 30 9,50 8 26,19 40,23 41,66

TYT Türkçe CABCbbB    adE ccDccBaDeaAAbcebecDedAaCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal a e  bCeE                

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik ad     d   d    ce                      

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 21 8 13 38
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
SAYILAR 3 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 2 0
MANTIK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEŞ 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,545 265,240 11 54 71 452 26705

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 25 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 13,99 16,35 16,65

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,06 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,99 2,10 2,35

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,89 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,29 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 8,23 9,02 9,17

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 2,81 8,16 8,45

Geometri 10 4 2 3,50 35 0,49 2,43 2,63

TYT Matematik 40 6 7 4,25 11 3,30 10,59 11,08

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,28 1,71 1,83

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,27 1,49 1,53

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,12 1,06 1,40

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,67 4,27 4,77

Toplam: 120 36 31 28,25 24 26,19 40,23 41,66

TYT Türkçe BCCADbBcDEbCEaDDEbbabBaeDeAecdDeCeeD  EC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal C ab eaA BA  DB ecEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik  dB   A  becd                 BbD  D bC 

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen    e D              

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 8 11 38
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
SAYILAR 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 1 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 1 33
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAT ATK 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,719 265,240 13 60 79 468 28578

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 25 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 20 12,00 30 13,99 16,35 16,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,06 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,99 2,10 2,35

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,89 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,29 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 8,23 9,02 9,17

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 2,81 8,16 8,45

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,49 2,43 2,63

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 3,30 10,59 11,08

Toplam: 120 33 31 25,25 21 26,19 40,23 41,66

TYT Türkçe dCabeEBc EbCEdbaECEcEcCBDad cca CcaDBbEe

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal b bDCbDdEBA  aBD AEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik b B  D    a a dD         ea  B       D  

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 9 10 43
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 1 8
MANTIK 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN DÖNER 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,864 265,240 20 75 107 511 34628

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 25 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 17 8,75 22 13,99 16,35 16,65

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,06 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,99 2,10 2,35

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,89 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,29 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 8,23 9,02 9,17

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 2,81 8,16 8,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,49 2,43 2,63

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 3,30 10,59 11,08

Toplam: 120 18 20 13,00 11 26,19 40,23 41,66

TYT Türkçe  CCbDbBDbEeC  ead aBEBbeb  dceDcbAaD    

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal C E beD Ea               

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik       A                                 

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 21 4 11 19
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM GÜNEVİ 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,720 265,240 18 73 100 503 33813

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 25 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 17 9,75 24 13,99 16,35 16,65

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,06 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,99 2,10 2,35

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,89 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,29 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 8,23 9,02 9,17

Toplam: 120 21 24 15,00 13 26,19 40,23 41,66

TYT Türkçe  Cac  BD Ea   D caEaE aeDaAdcBceeADDcAde

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal C bD bDeba  eD  CdEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 8 13 38
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER DOĞANER 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,897 265,240 9 47 60 409 23514

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 25 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 13,99 16,35 16,65

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,06 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,99 2,10 2,35

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,89 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,29 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 8,23 9,02 9,17

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 2,81 8,16 8,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,49 2,43 2,63

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 3,30 10,59 11,08

Toplam: 120 38 19 33,25 28 26,19 40,23 41,66

TYT Türkçe BCCA  BceECC  DaECEcEBCdDCAAABceCADDceEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal bedaCCDAEaAbCDa CdEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik   a       d                             

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA KAMER 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,488 265,240 1 21 25 182 9747

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 25 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 13,99 16,35 16,65

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,06 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,99 2,10 2,35

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,89 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,29 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 8,23 9,02 9,17

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 2,81 8,16 8,45

Geometri 10 5 2 4,50 45 0,49 2,43 2,63

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 3,30 10,59 11,08

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,28 1,71 1,83

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,27 1,49 1,53

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,12 1,06 1,40

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 0,67 4,27 4,77

Toplam: 120 62 21 56,75 47 26,19 40,23 41,66

TYT Türkçe BCCAD BDeE   EDcbCEBbaCdD AdeaDeCADDBbEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal   EDaCDbEBAbCDBDCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik D B BDA   aDEEED       BEDC  dBA a DaDC 

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen   e  Db    E  C   eA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 13 7 62
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 5 0 38
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 2 1 67
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ÇULLU 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,351 265,240 2 27 33 261 13684

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 25 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 13,99 16,35 16,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,06 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,99 2,10 2,35

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,89 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,29 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 8,23 9,02 9,17

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 2,81 8,16 8,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,49 2,43 2,63

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 3,30 10,59 11,08

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,28 1,71 1,83

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,27 1,49 1,53

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,12 1,06 1,40

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,67 4,27 4,77

Toplam: 120 53 17 48,75 41 26,19 40,23 41,66

TYT Türkçe BCCA EBDbEC EaDaECEBEdCdDCAAABDDCeeDBbEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal C EbaC AE Ab Da CbEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik D B eeA   C EcED  AC D   D  E           

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen   b   E             

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 5 1 38
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA ÇETİN 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,424 265,240 12 57 74 459 27422

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 25 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 13,99 16,35 16,65

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,06 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,99 2,10 2,35

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,89 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,29 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 8,23 9,02 9,17

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 2,81 8,16 8,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,49 2,43 2,63

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 3,30 10,59 11,08

Toplam: 120 32 19 27,25 23 26,19 40,23 41,66

TYT Türkçe BCCADEB edCeE cDECEaEaCBDeA eBDeCdaDebbe

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal b    Ce bBA  DB C E      

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik   B   A     E a                         

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 10 10 48
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,012 265,240 6 42 53 376 21336

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 25 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 13,99 16,35 16,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,06 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,99 2,10 2,35

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,89 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,29 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 8,23 9,02 9,17

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 2,81 8,16 8,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,49 2,43 2,63

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 3,30 10,59 11,08

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,28 1,71 1,83

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,27 1,49 1,53

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,12 1,06 1,40

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,67 4,27 4,77

Toplam: 120 43 27 36,25 30 26,19 40,23 41,66

TYT Türkçe CABCecBEaEE dECEbDebBEDdCAdCBcCecDeebBCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal dBCacDdBEbCEABDCDBEd     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik  B AaB a   Ee    bc         e           

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen      D              

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 13 8 62
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
SAYILAR 3 1 2 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 2 0
MANTIK 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER AÇAR 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,807 265,240 25 82 118 524 36511

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 25 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 27 3,25 8 13,99 16,35 16,65

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,06 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,99 2,10 2,35

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,89 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,29 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 10 3,50 18 8,23 9,02 9,17

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 2,81 8,16 8,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,49 2,43 2,63

TYT Matematik 40 0 5 -1,25 -3 3,30 10,59 11,08

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,28 1,71 1,83

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,27 1,49 1,53

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,12 1,06 1,40

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,67 4,27 4,77

Toplam: 120 17 45 5,75 5 26,19 40,23 41,66

TYT Türkçe bAeCecea  ECdbdcaccEdEDaacbeecCeceb AdCd

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal d C  DeadbbcdBab BEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik bc dc b                                 

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen ee  bD              

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 21 5 15 24
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
SAYILAR 3 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA GÜLSEREN 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,500 265,240 19 74 102 506 34147

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 25 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 10 8,50 21 13,99 16,35 16,65

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,06 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,99 2,10 2,35

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,89 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,29 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 0 6,00 30 8,23 9,02 9,17

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,28 1,71 1,83

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,27 1,49 1,53

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,12 1,06 1,40

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 0,67 4,27 4,77

Toplam: 120 18 15 14,25 12 26,19 40,23 41,66

TYT Türkçe CAdC cBa E   dC  b a aDBbA    CDb a     

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal   C         A DC  EA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Fen ee cbD    c         

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 5 4 24
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE UMUTLU 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,227 265,240 7 43 54 382 21755

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 25 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 13,99 16,35 16,65

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,06 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,99 2,10 2,35

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,89 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,29 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 8,23 9,02 9,17

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 2,81 8,16 8,45

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,49 2,43 2,63

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 3,30 10,59 11,08

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,28 1,71 1,83

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,27 1,49 1,53

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,12 1,06 1,40

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 0,67 4,27 4,77

Toplam: 120 42 26 35,50 30 26,19 40,23 41,66

TYT Türkçe CABCcDBEbEEaCECEbDaEBEDaaeAbc CeceDcAcCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal a Ca DC Ed  A DC BEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik  B b e C   Ee b             D           

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen ee   D        BbECd 

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 10 10 48
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 1 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
OPTİK 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE DALLI 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,395 265,240 8 44 55 384 21950

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 25 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 13,99 16,35 16,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,06 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,99 2,10 2,35

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,89 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,29 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 8,23 9,02 9,17

Matematik-1 30 3 10 0,50 2 2,81 8,16 8,45

Geometri 10 4 2 3,50 35 0,49 2,43 2,63

TYT Matematik 40 7 12 4,00 10 3,30 10,59 11,08

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,28 1,71 1,83

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,27 1,49 1,53

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,12 1,06 1,40

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 0,67 4,27 4,77

Toplam: 120 45 38 35,50 30 26,19 40,23 41,66

TYT Türkçe abdCecBEDEEabECEbDeEcaDdaAAeBcCecDDAAcCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal baCCDDCBEdC ABDCDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik    eaebee  EbcDc e          D  ea  DAC D

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen e               aecb

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 12 9 57
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
SAYILAR 3 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 2 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 1 1 8
MANTIK 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 2 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YILDIRIM 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,443 265,240 22 78 111 516 35239

Puanı Hesaplanan: 82 118 524 37343

Katılımlar: 25 82 120 526 37999

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 23 11,25 28 13,99 16,35 16,65

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,06 1,00 1,14

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,99 2,10 2,35

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,89 2,36 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,29 3,56 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 8,23 9,02 9,17

Matematik-1 30 4 26 -2,50 -8 2,81 8,16 8,45

Geometri 10 1 9 -1,25 -13 0,49 2,43 2,63

TYT Matematik 40 5 35 -3,75 -9 3,30 10,59 11,08

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,28 1,71 1,83

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,27 1,49 1,53

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,12 1,06 1,40

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 0,67 4,27 4,77

Toplam: 120 33 87 11,25 9 26,19 40,23 41,66

TYT Türkçe BCCAeaBccECaEEDaEaEBaeadbdeAAdcbeADaaeaa

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal CedaaeaecBAbeeaDCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik bcaCeedebdaeacbecabbeDacbeaAEaedDddceeab

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen eacedDbeeabEedCbeaae

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 7 14 33
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
SAYILAR 3 0 3 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 4 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 3 10 23
MANTIK 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 3 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 3 25
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
OPTİK 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
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