
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP DK TYT 1 69 69 69 9280

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,9 10,5 22,25 9,9 5,3 8,58 12,3 4,3 11,21 5,5 4,2 4,47 52,6 24,2 46,51 280,450

Okul Ortalaması 23,7 11,6 20,79 10,0 5,7 8,55 11,9 3,8 10,91 4,7 3,8 3,80 50,3 24,9 44,05 274,390

KATILIMLAR

1 0 SUDE BİRGİN  MA 38 2 37,50 14 4 13,00 31 0 31,00 14 4 13,00 97 10 94,50 423,805 1 1 1 1 118

2 0 REYYAN AKIN  MA 29 11 26,25 15 5 13,75 25 2 24,50 15 3 14,25 84 21 78,75 378,207 2 2 2 2 622

3 0 KEVSER KARTAL  MA 31 9 28,75 14 6 12,50 26 7 24,25 14 6 12,50 85 28 78,00 375,567 3 3 3 3 671

4 0 HAYRUNNİSA  MA 34 6 32,50 12 6 10,50 23 3 22,25 11 7 9,25 80 22 74,50 364,518 4 4 4 4 912

5 0 RABİA BOZDEMİR  MA 30 8 28,00 16 4 15,00 17 4 16,00 15 4 14,00 78 20 73,00 361,315 5 5 5 5 995

6 0 ZEYNEP YILMAZ  MA 24 15 20,25 15 2 14,50 27 3 26,25 13 4 12,00 79 24 73,00 360,996 6 6 6 6 1005

7 0 F CEYDA B  MA 30 8 28,00 13 7 11,25 19 4 18,00 16 3 15,25 78 22 72,50 360,088 7 7 7 7 1034

8 0 SÜMEYYE ENGİN  MA 26 14 22,50 13 6 11,50 25 3 24,25 14 4 13,00 78 27 71,25 356,027 8 8 8 8 1144

9 0 ALPEREN Ç  MA 32 5 30,75 13 3 12,25 28 1 27,75 73 9 70,75 351,537 9 9 9 9 1260

10 0 GÖKÇEN MAVİ  MA 23 17 18,75 11 6 9,50 33 3 32,25 11 8 9,00 78 34 69,50 350,058 10 10 10 10 1301

11 0 ŞENNUR  MA 35 3 34,25 14 4 13,00 16 2 15,50 7 2 6,50 72 11 69,25 348,545 11 11 11 11 1347

12 0 KEREMCAN CANDAN  MA 22 17 17,75 13 6 11,50 35 5 33,75 8 8 6,00 78 36 69,00 347,966 12 12 12 12 1364

13 0 MÜNTEHA ASA  MA 30 7 28,25 10 5 8,75 23 3 22,25 8 3 7,25 71 18 66,50 340,721 13 13 13 13 1610

14 0 MEHLİKA  MA 29 9 26,75 13 6 11,50 21 3 20,25 10 9 7,75 73 27 66,25 340,158 14 14 14 14 1630

15 0 EMİP YÜKSEL  MA 31 5 29,75 9 5 7,75 22 2 21,50 5 8 3,00 67 20 62,00 326,573 15 15 15 15 2175

16 0 BERRA DAYI  MA 28 10 25,50 10 6 8,50 21 1 20,75 8 5 6,75 67 22 61,50 326,026 16 16 16 16 2197

17 0 İLAYDA DAŞDEMİR  MA 28 10 25,50 13 6 11,50 22 3 21,25 6 11 3,25 69 30 61,50 325,281 17 17 17 17 2235

18 0 BEGÜM GİZİROĞLU  MA 24 13 20,75 8 9 5,75 28 4 27,00 7 4 6,00 67 30 59,50 320,058 18 18 18 18 2488

19 0 MÜZEYYEN ÇEVİK  MA 30 6 28,50 13 2 12,50 10 3 9,25 6 4 5,00 59 15 55,25 307,346 19 19 19 19 3097

20 0 YUNUS EMRE METE  MA 25 11 22,25 12 0 12,00 13 6 11,50 10 5 8,75 60 22 54,50 306,088 20 20 20 20 3170

21 0 ZEYNEP SOLMAZ  MA 28 10 25,50 11 8 9,00 19 7 17,25 4 11 1,25 62 36 53,00 299,941 21 21 21 21 3462

22 0 YUNUS EMRE KÜTLU  MA 31 7 29,25 9 7 7,25 13 4 12,00 5 8 3,00 58 26 51,50 295,859 22 22 22 22 3686

23 0 ŞEYDA ALTUN  MA 28 7 26,25 7 1 6,75 18 6 16,50 2 3 1,25 55 17 50,75 293,320 23 23 23 23 3805

24 0 A EMİR 12 28 7 26,25 10 5 8,75 12 1 11,75 3 1 2,75 53 14 49,50 290,020 1 24 24 24 3999

25 0 FATMA G  MA 28 12 25,00 9 10 6,50 11 6 9,50 10 8 8,00 58 36 49,00 289,722 24 25 25 25 4015

26 0 FATMANUR AYVA  MB 30 7 28,25 14 5 12,75 9 3 8,25 53 15 49,25 288,687 1 26 26 26 4067

27 0 HATİCE ERYILMAZ  MA 25 10 22,50 9 6 7,50 15 3 14,25 5 2 4,50 54 21 48,75 288,265 25 27 27 27 4096

28 0 CEREN KIRMIZI  MA 22 12 19,00 10 4 9,00 21 5 19,75 1 1 0,75 54 22 48,50 286,776 26 28 28 28 4189

29 0 SUDE UMUTLU  MB 26 13 22,75 11 5 9,75 9 3 8,25 5 0 5,00 51 21 45,75 279,621 2 29 29 29 4613

30 10903 ADİL GEZER  MA 24 9 21,75 11 2 10,50 9 3 8,25 6 4 5,00 50 18 45,50 278,916 27 30 30 30 4648

31 0 ALPEREN BAŞ  M 26 10 23,50 9 3 8,25 12 3 11,25 1 1 0,75 48 17 43,75 272,794 1 31 31 31 5017

32 0 KÜBRA KAMER  MB 23 12 20,00 9 7 7,25 15 3 14,25 2 2 1,50 49 24 43,00 270,816 3 32 32 32 5108

33 0 BEYZA CENGİZ  MA 25 12 22,00 8 6 6,50 7 9 4,75 10 5 8,75 50 32 42,00 269,462 28 33 33 33 5179

34 0 ELİF YÜKSEK  MB 26 14 22,50 14 6 12,50 6 4 5,00 2 1 1,75 48 25 41,75 267,231 4 34 34 34 5306

35 0 SEHER KAYA  MA 24 11 21,25 9 1 8,75 7 1 6,75 6 5 4,75 46 18 41,50 267,147 29 35 35 35 5310

36 0 EMİRHAN TOPRAKSEVER MA 20 15 16,25 11 8 9,00 15 3 14,25 4 8 2,00 50 34 41,50 266,622 30 36 36 36 5337

37 0 ÖMER ÜNLÜ  MA 23 12 20,00 9 5 7,75 11 1 10,75 3 2 2,50 46 20 41,00 265,193 31 37 37 37 5414

38 0 RÜYA  MB 28 10 25,50 11 9 8,75 7 1 6,75 46 20 41,00 264,554 5 38 38 38 5443

39 0 MELİS GÜNEVİ  MA 19 5 17,75 8 5 6,75 15 1 14,75 1 0 1,00 43 11 40,25 262,692 32 39 39 39 5554

40 0 NESLİHAN DOLAŞKAN  MA 24 11 21,25 9 7 7,25 11 8 9,00 4 6 2,50 48 32 40,00 262,241 33 40 40 40 5582

41 0 GÖKÇE NUR DERYA  MB 26 11 23,25 9 8 7,00 8 4 7,00 3 4 2,00 46 27 39,25 259,898 6 41 41 41 5709

42 0 ELİF NİSA ARAN  MA 23 16 19,00 10 9 7,75 5 5 3,75 8 4 7,00 46 34 37,50 255,973 34 42 42 42 5903

43 0 İKRA TINMAZ  MA 17 18 12,50 11 8 9,00 16 11 13,25 5 12 2,00 49 49 36,75 252,790 35 43 43 43 6081

44 0 ERKAM KARAGÖZ  MA 16 9 13,75 10 7 8,25 12 5 10,75 4 4 3,00 42 25 35,75 250,058 36 44 44 44 6239

45 0 ECENAZ ERÖZ  MB 24 11 21,25 11 8 9,00 4 5 2,75 39 24 33,00 241,225 7 45 45 45 6745

46 0 REYYAN  MB 26 13 22,75 7 7 5,25 4 0 4,00 37 20 32,00 238,232 8 46 46 46 6914

47 0 AHMET KAAN TAŞKIN  MA 23 15 19,25 9 4 8,00 1 3 0,25 5 4 4,00 38 26 31,50 237,751 37 47 47 47 6938

48 0 BUSE YAŞAR  MB 24 6 22,50 9 3 8,25 33 9 30,75 234,613 9 48 48 48 7092
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP DK TYT 1 69 69 69 9280

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,9 10,5 22,25 9,9 5,3 8,58 12,3 4,3 11,21 5,5 4,2 4,47 52,6 24,2 46,51 280,450

Okul Ortalaması 23,7 11,6 20,79 10,0 5,7 8,55 11,9 3,8 10,91 4,7 3,8 3,80 50,3 24,9 44,05 274,390

KATILIMLAR

49 0 RÜMEYSA ÇETİN  MB 25 6 23,50 7 4 6,00 1 0 1,00 33 10 30,50 233,839 10 49 49 49 7126

50 0 DİLRUBA GÜLSÜN  MA 20 15 16,25 9 7 7,25 8 5 6,75 37 27 30,25 233,246 38 50 50 50 7148

51 0 IRMAK ÖZDİL  M 18 14 14,50 9 5 7,75 4 3 3,25 4 1 3,75 35 23 29,25 231,191 2 51 51 51 7281

52 0 RIFAT DERE  MA 20 12 17,00 11 3 10,25 2 3 1,25 1 1 0,75 34 19 29,25 230,508 39 52 52 52 7317

53 0 HİLAL YAVUZ  MB 19 11 16,25 13 0 13,00 0 1 -0,25 32 12 29,00 229,598 11 53 53 53 7355

54 0 BÜŞRA BAŞALAN  MA 20 16 16,00 9 7 7,25 5 1 4,75 34 24 28,00 226,668 40 54 54 54 7534

55 0 BEYTULLAH ALTIN  MB 22 11 19,25 8 7 6,25 2 2 1,50 1 1 0,75 33 21 27,75 226,037 12 55 55 55 7560

56 0 SUDE KUL  M 22 14 18,50 7 8 5,00 4 5 2,75 33 27 26,25 221,480 3 56 56 56 7772

57 0 ATAK BUSE  MA 14 16 10,00 9 4 8,00 6 2 5,50 2 3 1,25 31 25 24,75 217,549 41 57 57 57 7948

58 0 ELİF TEPE  MB 22 9 19,75 5 1 4,75 1 3 0,25 28 13 24,75 217,068 13 58 58 58 7971

59 0 SEHER AÇAR  MB 20 18 15,50 8 11 5,25 4 4 3,00 3 9 0,75 35 42 24,50 216,581 14 59 59 59 7984

60 0 EMİNE ÖZTÜRK  MA 16 7 14,25 6 5 4,75 2 0 2,00 3 5 1,75 27 17 22,75 211,700 42 60 60 60 8166

61 0 DOGAN ALP TARI  MA 15 11 12,25 9 2 8,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 25 15 21,25 206,943 43 61 61 61 8326

62 0 AYLİN AÇAR  MB 18 13 14,75 6 6 4,50 1 2 0,50 25 21 19,75 202,634 15 62 62 62 8463

63 0 GÜLTEN BAHADIR  MB 16 10 13,50 6 4 5,00 1 3 0,25 23 17 18,75 199,624 16 63 63 63 8564

64 0 FEYZA GÜNGÖR  MB 16 18 11,50 6 8 4,00 2 4 1,00 2 2 1,50 26 32 18,00 197,787 17 64 64 64 8614

65 0 ZEYNEP YILDIRIM  MB 12 28 5,00 11 9 8,75 9 31 1,25 6 14 2,50 38 82 17,50 196,711 18 65 65 65 8650

66 0 ATAK HATİCE  MB 17 22 11,50 7 11 4,25 4 8 2,00 0 1 -0,25 28 42 17,50 195,937 19 66 66 66 8668

67 0 HALİL EREN ORAL  MA 9 14 5,50 5 6 3,50 1 7 -0,75 6 4 5,00 21 31 13,25 184,767 44 67 67 67 8851

68 0 PINAR BOZBEY  MB 12 17 7,75 6 9 3,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 19 30 11,50 178,387 20 68 68 68 8939

69 0 İREM GÜNEVİ  MB 15 25 8,75 6 14 2,50 4 11 1,25 1 14 -2,50 26 64 10,00 173,522 21 69 69 69 8991
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP DK TYT 1 69 69 69 9280

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,9 10,5 22,25 9,9 5,3 8,58 12,3 4,3 11,21 5,5 4,2 4,47 52,6 24,2 46,51 280,450

Okul Ortalaması 23,7 11,6 20,79 10,0 5,7 8,55 11,9 3,8 10,91 4,7 3,8 3,80 50,3 24,9 44,05 274,390

KATILIMLAR

1 0 SUDE BİRGİN  MA 38 2 37,50 14 4 13,00 31 0 31,00 14 4 13,00 97 10 94,50 423,805 1 1 1 1 118

2 0 REYYAN AKIN  MA 29 11 26,25 15 5 13,75 25 2 24,50 15 3 14,25 84 21 78,75 378,207 2 2 2 2 622

3 0 KEVSER KARTAL  MA 31 9 28,75 14 6 12,50 26 7 24,25 14 6 12,50 85 28 78,00 375,567 3 3 3 3 671

4 0 HAYRUNNİSA  MA 34 6 32,50 12 6 10,50 23 3 22,25 11 7 9,25 80 22 74,50 364,518 4 4 4 4 912

5 0 RABİA BOZDEMİR  MA 30 8 28,00 16 4 15,00 17 4 16,00 15 4 14,00 78 20 73,00 361,315 5 5 5 5 995

6 0 ZEYNEP YILMAZ  MA 24 15 20,25 15 2 14,50 27 3 26,25 13 4 12,00 79 24 73,00 360,996 6 6 6 6 1005

7 0 F CEYDA B  MA 30 8 28,00 13 7 11,25 19 4 18,00 16 3 15,25 78 22 72,50 360,088 7 7 7 7 1034

8 0 SÜMEYYE ENGİN  MA 26 14 22,50 13 6 11,50 25 3 24,25 14 4 13,00 78 27 71,25 356,027 8 8 8 8 1144

9 0 ALPEREN Ç  MA 32 5 30,75 13 3 12,25 28 1 27,75 73 9 70,75 351,537 9 9 9 9 1260

10 0 GÖKÇEN MAVİ  MA 23 17 18,75 11 6 9,50 33 3 32,25 11 8 9,00 78 34 69,50 350,058 10 10 10 10 1301

11 0 ŞENNUR  MA 35 3 34,25 14 4 13,00 16 2 15,50 7 2 6,50 72 11 69,25 348,545 11 11 11 11 1347

12 0 KEREMCAN CANDAN  MA 22 17 17,75 13 6 11,50 35 5 33,75 8 8 6,00 78 36 69,00 347,966 12 12 12 12 1364

13 0 MÜNTEHA ASA  MA 30 7 28,25 10 5 8,75 23 3 22,25 8 3 7,25 71 18 66,50 340,721 13 13 13 13 1610

14 0 MEHLİKA  MA 29 9 26,75 13 6 11,50 21 3 20,25 10 9 7,75 73 27 66,25 340,158 14 14 14 14 1630

15 0 EMİP YÜKSEL  MA 31 5 29,75 9 5 7,75 22 2 21,50 5 8 3,00 67 20 62,00 326,573 15 15 15 15 2175

16 0 BERRA DAYI  MA 28 10 25,50 10 6 8,50 21 1 20,75 8 5 6,75 67 22 61,50 326,026 16 16 16 16 2197

17 0 İLAYDA DAŞDEMİR  MA 28 10 25,50 13 6 11,50 22 3 21,25 6 11 3,25 69 30 61,50 325,281 17 17 17 17 2235

18 0 BEGÜM GİZİROĞLU  MA 24 13 20,75 8 9 5,75 28 4 27,00 7 4 6,00 67 30 59,50 320,058 18 18 18 18 2488

19 0 MÜZEYYEN ÇEVİK  MA 30 6 28,50 13 2 12,50 10 3 9,25 6 4 5,00 59 15 55,25 307,346 19 19 19 19 3097

20 0 YUNUS EMRE METE  MA 25 11 22,25 12 0 12,00 13 6 11,50 10 5 8,75 60 22 54,50 306,088 20 20 20 20 3170

21 0 ZEYNEP SOLMAZ  MA 28 10 25,50 11 8 9,00 19 7 17,25 4 11 1,25 62 36 53,00 299,941 21 21 21 21 3462

22 0 YUNUS EMRE KÜTLU  MA 31 7 29,25 9 7 7,25 13 4 12,00 5 8 3,00 58 26 51,50 295,859 22 22 22 22 3686

23 0 ŞEYDA ALTUN  MA 28 7 26,25 7 1 6,75 18 6 16,50 2 3 1,25 55 17 50,75 293,320 23 23 23 23 3805

24 0 A EMİR 12 28 7 26,25 10 5 8,75 12 1 11,75 3 1 2,75 53 14 49,50 290,020 1 24 24 24 3999

25 0 FATMA G  MA 28 12 25,00 9 10 6,50 11 6 9,50 10 8 8,00 58 36 49,00 289,722 24 25 25 25 4015

26 0 FATMANUR AYVA  MB 30 7 28,25 14 5 12,75 9 3 8,25 53 15 49,25 288,687 1 26 26 26 4067

27 0 HATİCE ERYILMAZ  MA 25 10 22,50 9 6 7,50 15 3 14,25 5 2 4,50 54 21 48,75 288,265 25 27 27 27 4096

28 0 CEREN KIRMIZI  MA 22 12 19,00 10 4 9,00 21 5 19,75 1 1 0,75 54 22 48,50 286,776 26 28 28 28 4189

29 0 SUDE UMUTLU  MB 26 13 22,75 11 5 9,75 9 3 8,25 5 0 5,00 51 21 45,75 279,621 2 29 29 29 4613

30 10903 ADİL GEZER  MA 24 9 21,75 11 2 10,50 9 3 8,25 6 4 5,00 50 18 45,50 278,916 27 30 30 30 4648

31 0 ALPEREN BAŞ  M 26 10 23,50 9 3 8,25 12 3 11,25 1 1 0,75 48 17 43,75 272,794 1 31 31 31 5017

32 0 KÜBRA KAMER  MB 23 12 20,00 9 7 7,25 15 3 14,25 2 2 1,50 49 24 43,00 270,816 3 32 32 32 5108

33 0 BEYZA CENGİZ  MA 25 12 22,00 8 6 6,50 7 9 4,75 10 5 8,75 50 32 42,00 269,462 28 33 33 33 5179

34 0 ELİF YÜKSEK  MB 26 14 22,50 14 6 12,50 6 4 5,00 2 1 1,75 48 25 41,75 267,231 4 34 34 34 5306

35 0 SEHER KAYA  MA 24 11 21,25 9 1 8,75 7 1 6,75 6 5 4,75 46 18 41,50 267,147 29 35 35 35 5310

36 0 EMİRHAN TOPRAKSEVER MA 20 15 16,25 11 8 9,00 15 3 14,25 4 8 2,00 50 34 41,50 266,622 30 36 36 36 5337

37 0 ÖMER ÜNLÜ  MA 23 12 20,00 9 5 7,75 11 1 10,75 3 2 2,50 46 20 41,00 265,193 31 37 37 37 5414

38 0 RÜYA  MB 28 10 25,50 11 9 8,75 7 1 6,75 46 20 41,00 264,554 5 38 38 38 5443

39 0 MELİS GÜNEVİ  MA 19 5 17,75 8 5 6,75 15 1 14,75 1 0 1,00 43 11 40,25 262,692 32 39 39 39 5554

40 0 NESLİHAN DOLAŞKAN  MA 24 11 21,25 9 7 7,25 11 8 9,00 4 6 2,50 48 32 40,00 262,241 33 40 40 40 5582

41 0 GÖKÇE NUR DERYA  MB 26 11 23,25 9 8 7,00 8 4 7,00 3 4 2,00 46 27 39,25 259,898 6 41 41 41 5709

42 0 ELİF NİSA ARAN  MA 23 16 19,00 10 9 7,75 5 5 3,75 8 4 7,00 46 34 37,50 255,973 34 42 42 42 5903

43 0 İKRA TINMAZ  MA 17 18 12,50 11 8 9,00 16 11 13,25 5 12 2,00 49 49 36,75 252,790 35 43 43 43 6081

44 0 ERKAM KARAGÖZ  MA 16 9 13,75 10 7 8,25 12 5 10,75 4 4 3,00 42 25 35,75 250,058 36 44 44 44 6239

45 0 ECENAZ ERÖZ  MB 24 11 21,25 11 8 9,00 4 5 2,75 39 24 33,00 241,225 7 45 45 45 6745

46 0 REYYAN  MB 26 13 22,75 7 7 5,25 4 0 4,00 37 20 32,00 238,232 8 46 46 46 6914

47 0 AHMET KAAN TAŞKIN  MA 23 15 19,25 9 4 8,00 1 3 0,25 5 4 4,00 38 26 31,50 237,751 37 47 47 47 6938

48 0 BUSE YAŞAR  MB 24 6 22,50 9 3 8,25 33 9 30,75 234,613 9 48 48 48 7092
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49 0 RÜMEYSA ÇETİN  MB 25 6 23,50 7 4 6,00 1 0 1,00 33 10 30,50 233,839 10 49 49 49 7126

50 0 DİLRUBA GÜLSÜN  MA 20 15 16,25 9 7 7,25 8 5 6,75 37 27 30,25 233,246 38 50 50 50 7148

51 0 IRMAK ÖZDİL  M 18 14 14,50 9 5 7,75 4 3 3,25 4 1 3,75 35 23 29,25 231,191 2 51 51 51 7281

52 0 RIFAT DERE  MA 20 12 17,00 11 3 10,25 2 3 1,25 1 1 0,75 34 19 29,25 230,508 39 52 52 52 7317

53 0 HİLAL YAVUZ  MB 19 11 16,25 13 0 13,00 0 1 -0,25 32 12 29,00 229,598 11 53 53 53 7355

54 0 BÜŞRA BAŞALAN  MA 20 16 16,00 9 7 7,25 5 1 4,75 34 24 28,00 226,668 40 54 54 54 7534

55 0 BEYTULLAH ALTIN  MB 22 11 19,25 8 7 6,25 2 2 1,50 1 1 0,75 33 21 27,75 226,037 12 55 55 55 7560

56 0 SUDE KUL  M 22 14 18,50 7 8 5,00 4 5 2,75 33 27 26,25 221,480 3 56 56 56 7772

57 0 ATAK BUSE  MA 14 16 10,00 9 4 8,00 6 2 5,50 2 3 1,25 31 25 24,75 217,549 41 57 57 57 7948

58 0 ELİF TEPE  MB 22 9 19,75 5 1 4,75 1 3 0,25 28 13 24,75 217,068 13 58 58 58 7971

59 0 SEHER AÇAR  MB 20 18 15,50 8 11 5,25 4 4 3,00 3 9 0,75 35 42 24,50 216,581 14 59 59 59 7984

60 0 EMİNE ÖZTÜRK  MA 16 7 14,25 6 5 4,75 2 0 2,00 3 5 1,75 27 17 22,75 211,700 42 60 60 60 8166

61 0 DOGAN ALP TARI  MA 15 11 12,25 9 2 8,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 25 15 21,25 206,943 43 61 61 61 8326

62 0 AYLİN AÇAR  MB 18 13 14,75 6 6 4,50 1 2 0,50 25 21 19,75 202,634 15 62 62 62 8463

63 0 GÜLTEN BAHADIR  MB 16 10 13,50 6 4 5,00 1 3 0,25 23 17 18,75 199,624 16 63 63 63 8564

64 0 FEYZA GÜNGÖR  MB 16 18 11,50 6 8 4,00 2 4 1,00 2 2 1,50 26 32 18,00 197,787 17 64 64 64 8614

65 0 ZEYNEP YILDIRIM  MB 12 28 5,00 11 9 8,75 9 31 1,25 6 14 2,50 38 82 17,50 196,711 18 65 65 65 8650

66 0 ATAK HATİCE  MB 17 22 11,50 7 11 4,25 4 8 2,00 0 1 -0,25 28 42 17,50 195,937 19 66 66 66 8668

67 0 HALİL EREN ORAL  MA 9 14 5,50 5 6 3,50 1 7 -0,75 6 4 5,00 21 31 13,25 184,767 44 67 67 67 8851

68 0 PINAR BOZBEY  MB 12 17 7,75 6 9 3,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 19 30 11,50 178,387 20 68 68 68 8939

69 0 İREM GÜNEVİ  MB 15 25 8,75 6 14 2,50 4 11 1,25 1 14 -2,50 26 64 10,00 173,522 21 69 69 69 8991
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP DK TYT 1 69 69 69 9280

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,9 10,5 22,25 9,9 5,3 8,58 12,3 4,3 11,21 5,5 4,2 4,47 52,6 24,2 46,51 280,450

Okul Ortalaması 23,7 11,6 20,79 10,0 5,7 8,55 11,9 3,8 10,91 4,7 3,8 3,80 50,3 24,9 44,05 274,390

KATILIMLAR

1 0 SUDE BİRGİN  MA 38 2 37,50 14 4 13,00 31 0 31,00 14 4 13,00 97 10 94,50 423,805 1 1 1 1 118

2 0 REYYAN AKIN  MA 29 11 26,25 15 5 13,75 25 2 24,50 15 3 14,25 84 21 78,75 378,207 2 2 2 2 622

3 0 KEVSER KARTAL  MA 31 9 28,75 14 6 12,50 26 7 24,25 14 6 12,50 85 28 78,00 375,567 3 3 3 3 671

4 0 HAYRUNNİSA  MA 34 6 32,50 12 6 10,50 23 3 22,25 11 7 9,25 80 22 74,50 364,518 4 4 4 4 912

5 0 RABİA BOZDEMİR  MA 30 8 28,00 16 4 15,00 17 4 16,00 15 4 14,00 78 20 73,00 361,315 5 5 5 5 995

6 0 ZEYNEP YILMAZ  MA 24 15 20,25 15 2 14,50 27 3 26,25 13 4 12,00 79 24 73,00 360,996 6 6 6 6 1005

7 0 F CEYDA B  MA 30 8 28,00 13 7 11,25 19 4 18,00 16 3 15,25 78 22 72,50 360,088 7 7 7 7 1034

8 0 SÜMEYYE ENGİN  MA 26 14 22,50 13 6 11,50 25 3 24,25 14 4 13,00 78 27 71,25 356,027 8 8 8 8 1144

9 0 ALPEREN Ç  MA 32 5 30,75 13 3 12,25 28 1 27,75 73 9 70,75 351,537 9 9 9 9 1260

10 0 GÖKÇEN MAVİ  MA 23 17 18,75 11 6 9,50 33 3 32,25 11 8 9,00 78 34 69,50 350,058 10 10 10 10 1301

11 0 ŞENNUR  MA 35 3 34,25 14 4 13,00 16 2 15,50 7 2 6,50 72 11 69,25 348,545 11 11 11 11 1347

12 0 KEREMCAN CANDAN  MA 22 17 17,75 13 6 11,50 35 5 33,75 8 8 6,00 78 36 69,00 347,966 12 12 12 12 1364

13 0 MÜNTEHA ASA  MA 30 7 28,25 10 5 8,75 23 3 22,25 8 3 7,25 71 18 66,50 340,721 13 13 13 13 1610

14 0 MEHLİKA  MA 29 9 26,75 13 6 11,50 21 3 20,25 10 9 7,75 73 27 66,25 340,158 14 14 14 14 1630

15 0 EMİP YÜKSEL  MA 31 5 29,75 9 5 7,75 22 2 21,50 5 8 3,00 67 20 62,00 326,573 15 15 15 15 2175

16 0 BERRA DAYI  MA 28 10 25,50 10 6 8,50 21 1 20,75 8 5 6,75 67 22 61,50 326,026 16 16 16 16 2197

17 0 İLAYDA DAŞDEMİR  MA 28 10 25,50 13 6 11,50 22 3 21,25 6 11 3,25 69 30 61,50 325,281 17 17 17 17 2235

18 0 BEGÜM GİZİROĞLU  MA 24 13 20,75 8 9 5,75 28 4 27,00 7 4 6,00 67 30 59,50 320,058 18 18 18 18 2488

19 0 MÜZEYYEN ÇEVİK  MA 30 6 28,50 13 2 12,50 10 3 9,25 6 4 5,00 59 15 55,25 307,346 19 19 19 19 3097

20 0 YUNUS EMRE METE  MA 25 11 22,25 12 0 12,00 13 6 11,50 10 5 8,75 60 22 54,50 306,088 20 20 20 20 3170

21 0 ZEYNEP SOLMAZ  MA 28 10 25,50 11 8 9,00 19 7 17,25 4 11 1,25 62 36 53,00 299,941 21 21 21 21 3462

22 0 YUNUS EMRE KÜTLU  MA 31 7 29,25 9 7 7,25 13 4 12,00 5 8 3,00 58 26 51,50 295,859 22 22 22 22 3686

23 0 ŞEYDA ALTUN  MA 28 7 26,25 7 1 6,75 18 6 16,50 2 3 1,25 55 17 50,75 293,320 23 23 23 23 3805

24 0 A EMİR 12 28 7 26,25 10 5 8,75 12 1 11,75 3 1 2,75 53 14 49,50 290,020 1 24 24 24 3999

25 0 FATMA G  MA 28 12 25,00 9 10 6,50 11 6 9,50 10 8 8,00 58 36 49,00 289,722 24 25 25 25 4015

26 0 FATMANUR AYVA  MB 30 7 28,25 14 5 12,75 9 3 8,25 53 15 49,25 288,687 1 26 26 26 4067

27 0 HATİCE ERYILMAZ  MA 25 10 22,50 9 6 7,50 15 3 14,25 5 2 4,50 54 21 48,75 288,265 25 27 27 27 4096

28 0 CEREN KIRMIZI  MA 22 12 19,00 10 4 9,00 21 5 19,75 1 1 0,75 54 22 48,50 286,776 26 28 28 28 4189

29 0 SUDE UMUTLU  MB 26 13 22,75 11 5 9,75 9 3 8,25 5 0 5,00 51 21 45,75 279,621 2 29 29 29 4613

30 10903 ADİL GEZER  MA 24 9 21,75 11 2 10,50 9 3 8,25 6 4 5,00 50 18 45,50 278,916 27 30 30 30 4648

31 0 ALPEREN BAŞ  M 26 10 23,50 9 3 8,25 12 3 11,25 1 1 0,75 48 17 43,75 272,794 1 31 31 31 5017

32 0 KÜBRA KAMER  MB 23 12 20,00 9 7 7,25 15 3 14,25 2 2 1,50 49 24 43,00 270,816 3 32 32 32 5108

33 0 BEYZA CENGİZ  MA 25 12 22,00 8 6 6,50 7 9 4,75 10 5 8,75 50 32 42,00 269,462 28 33 33 33 5179

34 0 ELİF YÜKSEK  MB 26 14 22,50 14 6 12,50 6 4 5,00 2 1 1,75 48 25 41,75 267,231 4 34 34 34 5306

35 0 SEHER KAYA  MA 24 11 21,25 9 1 8,75 7 1 6,75 6 5 4,75 46 18 41,50 267,147 29 35 35 35 5310

36 0 EMİRHAN TOPRAKSEVER MA 20 15 16,25 11 8 9,00 15 3 14,25 4 8 2,00 50 34 41,50 266,622 30 36 36 36 5337

37 0 ÖMER ÜNLÜ  MA 23 12 20,00 9 5 7,75 11 1 10,75 3 2 2,50 46 20 41,00 265,193 31 37 37 37 5414

38 0 RÜYA  MB 28 10 25,50 11 9 8,75 7 1 6,75 46 20 41,00 264,554 5 38 38 38 5443

39 0 MELİS GÜNEVİ  MA 19 5 17,75 8 5 6,75 15 1 14,75 1 0 1,00 43 11 40,25 262,692 32 39 39 39 5554

40 0 NESLİHAN DOLAŞKAN  MA 24 11 21,25 9 7 7,25 11 8 9,00 4 6 2,50 48 32 40,00 262,241 33 40 40 40 5582

41 0 GÖKÇE NUR DERYA  MB 26 11 23,25 9 8 7,00 8 4 7,00 3 4 2,00 46 27 39,25 259,898 6 41 41 41 5709

42 0 ELİF NİSA ARAN  MA 23 16 19,00 10 9 7,75 5 5 3,75 8 4 7,00 46 34 37,50 255,973 34 42 42 42 5903

43 0 İKRA TINMAZ  MA 17 18 12,50 11 8 9,00 16 11 13,25 5 12 2,00 49 49 36,75 252,790 35 43 43 43 6081

44 0 ERKAM KARAGÖZ  MA 16 9 13,75 10 7 8,25 12 5 10,75 4 4 3,00 42 25 35,75 250,058 36 44 44 44 6239

45 0 ECENAZ ERÖZ  MB 24 11 21,25 11 8 9,00 4 5 2,75 39 24 33,00 241,225 7 45 45 45 6745

46 0 REYYAN  MB 26 13 22,75 7 7 5,25 4 0 4,00 37 20 32,00 238,232 8 46 46 46 6914

47 0 AHMET KAAN TAŞKIN  MA 23 15 19,25 9 4 8,00 1 3 0,25 5 4 4,00 38 26 31,50 237,751 37 47 47 47 6938

48 0 BUSE YAŞAR  MB 24 6 22,50 9 3 8,25 33 9 30,75 234,613 9 48 48 48 7092
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP DK TYT 1 69 69 69 9280

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,9 10,5 22,25 9,9 5,3 8,58 12,3 4,3 11,21 5,5 4,2 4,47 52,6 24,2 46,51 280,450

Okul Ortalaması 23,7 11,6 20,79 10,0 5,7 8,55 11,9 3,8 10,91 4,7 3,8 3,80 50,3 24,9 44,05 274,390

KATILIMLAR

49 0 RÜMEYSA ÇETİN  MB 25 6 23,50 7 4 6,00 1 0 1,00 33 10 30,50 233,839 10 49 49 49 7126

50 0 DİLRUBA GÜLSÜN  MA 20 15 16,25 9 7 7,25 8 5 6,75 37 27 30,25 233,246 38 50 50 50 7148

51 0 IRMAK ÖZDİL  M 18 14 14,50 9 5 7,75 4 3 3,25 4 1 3,75 35 23 29,25 231,191 2 51 51 51 7281

52 0 RIFAT DERE  MA 20 12 17,00 11 3 10,25 2 3 1,25 1 1 0,75 34 19 29,25 230,508 39 52 52 52 7317

53 0 HİLAL YAVUZ  MB 19 11 16,25 13 0 13,00 0 1 -0,25 32 12 29,00 229,598 11 53 53 53 7355

54 0 BÜŞRA BAŞALAN  MA 20 16 16,00 9 7 7,25 5 1 4,75 34 24 28,00 226,668 40 54 54 54 7534

55 0 BEYTULLAH ALTIN  MB 22 11 19,25 8 7 6,25 2 2 1,50 1 1 0,75 33 21 27,75 226,037 12 55 55 55 7560

56 0 SUDE KUL  M 22 14 18,50 7 8 5,00 4 5 2,75 33 27 26,25 221,480 3 56 56 56 7772

57 0 ATAK BUSE  MA 14 16 10,00 9 4 8,00 6 2 5,50 2 3 1,25 31 25 24,75 217,549 41 57 57 57 7948

58 0 ELİF TEPE  MB 22 9 19,75 5 1 4,75 1 3 0,25 28 13 24,75 217,068 13 58 58 58 7971

59 0 SEHER AÇAR  MB 20 18 15,50 8 11 5,25 4 4 3,00 3 9 0,75 35 42 24,50 216,581 14 59 59 59 7984

60 0 EMİNE ÖZTÜRK  MA 16 7 14,25 6 5 4,75 2 0 2,00 3 5 1,75 27 17 22,75 211,700 42 60 60 60 8166

61 0 DOGAN ALP TARI  MA 15 11 12,25 9 2 8,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 25 15 21,25 206,943 43 61 61 61 8326

62 0 AYLİN AÇAR  MB 18 13 14,75 6 6 4,50 1 2 0,50 25 21 19,75 202,634 15 62 62 62 8463

63 0 GÜLTEN BAHADIR  MB 16 10 13,50 6 4 5,00 1 3 0,25 23 17 18,75 199,624 16 63 63 63 8564

64 0 FEYZA GÜNGÖR  MB 16 18 11,50 6 8 4,00 2 4 1,00 2 2 1,50 26 32 18,00 197,787 17 64 64 64 8614

65 0 ZEYNEP YILDIRIM  MB 12 28 5,00 11 9 8,75 9 31 1,25 6 14 2,50 38 82 17,50 196,711 18 65 65 65 8650

66 0 ATAK HATİCE  MB 17 22 11,50 7 11 4,25 4 8 2,00 0 1 -0,25 28 42 17,50 195,937 19 66 66 66 8668

67 0 HALİL EREN ORAL  MA 9 14 5,50 5 6 3,50 1 7 -0,75 6 4 5,00 21 31 13,25 184,767 44 67 67 67 8851

68 0 PINAR BOZBEY  MB 12 17 7,75 6 9 3,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 19 30 11,50 178,387 20 68 68 68 8939

69 0 İREM GÜNEVİ  MB 15 25 8,75 6 14 2,50 4 11 1,25 1 14 -2,50 26 64 10,00 173,522 21 69 69 69 8991
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SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN BAŞ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,794 280,450 1 31 31 31 5017

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 3 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 18,83 20,79 22,25

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,58 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,75 1,25 1,57

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,25 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,42 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 7,00 8,55 8,58

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 5,83 9,22 9,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,08 1,69 1,91

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 5,75 10,91 11,21

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,92 0,95 1,17

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,33 1,18 1,28

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,25 1,67 2,02

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,50 3,80 4,47

Toplam: 120 48 17 43,75 36 33,08 44,05 46,52

TYT Türkçe aeDdCcb   dC AdBECBCDEAECDBeaAABCCEAdADD

Cevap Anahtarı B CCDCCACBCBBCDAEBECBCDEAECDBADAABCCEABADD

TYT Sosyal EEAcEEB  a     A dEB     

Cevap Anahtarı B EEABEEBCBDCABCEACEEBACDDD

TYT Matematik ABcE D Ab a AAAC BDE                    

Cevap Anahtarı B ABBEBDDAADDEAAACABDEBAADCCABDDEDCDBEBABA

TYT Fen                   dD

Cevap Anahtarı B DBBEDACEBCAECDCAECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 11 4 0 36
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ÖZDİL 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,191 280,450 2 51 51 51 7281

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 3 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 14 14,50 36 18,83 20,79 22,25

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,58 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,75 1,25 1,57

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,25 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 7,00 8,55 8,58

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 5,83 9,22 9,30

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,08 1,69 1,91

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 5,75 10,91 11,21

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,92 0,95 1,17

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,33 1,18 1,28

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,25 1,67 2,02

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 1,50 3,80 4,47

Toplam: 120 35 23 29,25 24 33,08 44,05 46,52

TYT Türkçe CeDe Ad   dCeAadE BCadbECDBcDcAd  cABAD 

Cevap Anahtarı B CCDCCACBCBBCDAEBECBCDEAECDBADAABCCEABADD

TYT Sosyal bE cEE     cBCaAdEEB     

Cevap Anahtarı B EEABEEBCBDCABCEACEEBACDDD

TYT Matematik    E D d  b A     D           b         

Cevap Anahtarı B ABBEBDDAADDEAAACABDEBAADCCABDDEDCDBEBABA

TYT Fen D BE d   C          

Cevap Anahtarı B DBBEDACEBCAECDCAECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
PARAGRAF YORUMU 20 11 6 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 1 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 1 0 9
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 0 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE KUL 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,480 280,450 3 56 56 56 7772

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 3 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 18,83 20,79 22,25

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,58 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,75 1,25 1,57

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 0,25 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 7,00 8,55 8,58

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 5,83 9,22 9,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,08 1,69 1,91

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 5,75 10,91 11,21

Toplam: 120 33 27 26,25 22 33,08 44,05 46,52

TYT Türkçe aeDCCeC  ddeeA cdCBCDEAECDBAc AcdCEAeADa

Cevap Anahtarı B CCDCCACBCBBCDAEBECBCDEAECDBADAABCCEABADD

TYT Sosyal bEeBEd d   b daAdEEB     

Cevap Anahtarı B EEABEEBCBDCABCEACEEBACDDD

TYT Matematik beBE   d  a Ab              D           

Cevap Anahtarı B ABBEBDDAADDEAAACABDEBAADCCABDDEDCDBEBABA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADİL GEZER 10903  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,916 280,450 27 30 30 30 4648

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 44 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 22,18 20,79 22,25

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,59 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,52 1,25 1,57

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,36 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,89 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 9,35 8,55 8,58

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 12,34 9,22 9,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,56 1,69 1,91

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 14,90 10,91 11,21

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,41 0,95 1,17

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,72 1,18 1,28

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,38 1,67 2,02

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 5,51 3,80 4,47

Toplam: 120 50 18 45,50 38 51,94 44,05 46,52

TYT Türkçe dCD CbC edd eAbBECBCDEbE DBADcAB CEABA  

Cevap Anahtarı B CCDCCACBCBBCDAEBECBCDEAECDBADAABCCEABADD

TYT Sosyal bEABEE  B    CaA EEB     

Cevap Anahtarı B EEABEEBCBDCABCEACEEBACDDD

TYT Matematik  BB BD b  D A     D   A d bB            

Cevap Anahtarı B ABBEBDDAADDEAAACABDEBAADCCABDDEDCDBEBABA

TYT Fen bd b ACEBC Eb       

Cevap Anahtarı B DBBEDACEBCAECDCAECBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 2 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 2 2 18
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KAAN TAŞKIN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,751 280,450 37 47 47 47 6938

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 44 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 22,18 20,79 22,25

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,59 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,52 1,25 1,57

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,36 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,89 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 9,35 8,55 8,58

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 12,34 9,22 9,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,56 1,69 1,91

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 14,90 10,91 11,21

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,41 0,95 1,17

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,72 1,18 1,28

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,38 1,67 2,02

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 5,51 3,80 4,47

Toplam: 120 38 26 31,50 26 51,94 44,05 46,52

TYT Türkçe deDaCAC  ddbaAbBECBaDbAECDBAaAAcCdbABADb

Cevap Anahtarı B CCDCCACBCBBCDAEBECBCDEAECDBADAABCCEABADD

TYT Sosyal dE  aE  dD A CaA EEB     

Cevap Anahtarı B EEABEEBCBDCABCEACEEBACDDD

TYT Matematik             b d c      D                

Cevap Anahtarı B ABBEBDDAADDEAAACABDEBAADCCABDDEDCDBEBABA

TYT Fen c BEa         dAc BD

Cevap Anahtarı B DBBEDACEBCAECDCAECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 1 1 9
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN Ç 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,537 280,450 9 9 9 9 1260

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 44 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 22,18 20,79 22,25

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,59 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,52 1,25 1,57

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,36 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,35 8,55 8,58

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 12,34 9,22 9,30

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,56 1,69 1,91

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69 14,90 10,91 11,21

Toplam: 120 73 9 70,75 59 51,94 44,05 46,52

TYT Türkçe CCDCCAC  eBC AbBdCBCDEbECDBADcABCCEABADD

Cevap Anahtarı B CCDCCACBCBBCDAEBECBCDEAECDBADAABCCEABADD

TYT Sosyal EEABEE   aCA daACEEB     

Cevap Anahtarı B EEABEEBCBDCABCEACEEBACDDD

TYT Matematik ABBEBDcAA DEAAAC BDE         DEDCDBEBABA

Cevap Anahtarı B ABBEBDDAADDEAAACABDEBAADCCABDDEDCDBEBABA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 1 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 11 4 0 36
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATAK BUSE 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,549 280,450 41 57 57 57 7948

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 44 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 16 10,00 25 22,18 20,79 22,25

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,59 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,52 1,25 1,57

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,36 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 9,35 8,55 8,58

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 12,34 9,22 9,30

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,56 1,69 1,91

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 14,90 10,91 11,21

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,41 0,95 1,17

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,72 1,18 1,28

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,38 1,67 2,02

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 5,51 3,80 4,47

Toplam: 120 31 25 24,75 21 51,94 44,05 46,52

TYT Türkçe c aCcC B deEaCAddBb CDecEBDadA bb De    

Cevap Anahtarı A DCCCACCBBCDEBCAEBBCECDCAEBDDAACACBDDEABA

TYT Sosyal EEc A dEa d    EACBE     

Cevap Anahtarı A EEBEABCEDBACCEBEACBEDDADC

TYT Matematik B   D A D b A               c          B

Cevap Anahtarı A BEBADBADDEADAACABAEDABAACCDDBDCEDEDBBAAB

TYT Fen  E   b    b  b  B   

Cevap Anahtarı A BEDBACDBEECADCACBDEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 3 20
PARAGRAF YORUMU 20 7 7 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM GİZİROĞLU 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,058 280,450 18 18 18 18 2488

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 44 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 22,18 20,79 22,25

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,59 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,52 1,25 1,57

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,36 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,89 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 9,35 8,55 8,58

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 12,34 9,22 9,30

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,56 1,69 1,91

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68 14,90 10,91 11,21

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,41 0,95 1,17

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,72 1,18 1,28

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,38 1,67 2,02

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 5,51 3,80 4,47

Toplam: 120 67 30 59,50 50 51,94 44,05 46,52

TYT Türkçe dCDCdAda Bde AbddbBCDEbECDBAaAABCCEAd DD

Cevap Anahtarı B CCDCCACBCBBCDAEBECBCDEAECDBADAABCCEABADD

TYT Sosyal cEecbEB aa bdCaA EEB     

Cevap Anahtarı B EEABEEBCBDCABCEACEEBACDDD

TYT Matematik ABBE DDcADDEA Ae B EB ADC ABaDEDC BE AcA

Cevap Anahtarı B ABBEBDDAADDEAAACABDEBAADCCABDDEDCDBEBABA

TYT Fen cBBb AeEB   Ce   C  

Cevap Anahtarı B DBBEDACEBCAECDCAECBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 1 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 11 7 0 64
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 0 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA DAYI 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,026 280,450 16 16 16 16 2197

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 44 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 22,18 20,79 22,25

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,59 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,52 1,25 1,57

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,36 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,89 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,35 8,55 8,58

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 12,34 9,22 9,30

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,56 1,69 1,91

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 14,90 10,91 11,21

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,41 0,95 1,17

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,72 1,18 1,28

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,38 1,67 2,02

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 5,51 3,80 4,47

Toplam: 120 67 22 61,50 51 51,94 44,05 46,52

TYT Türkçe DCdCbCC  deEBdAEBBCECDCbEBDaAAbbCBDcEABA

Cevap Anahtarı A DCCCACCBBCDEBCAEBBCECDCAEBDDAACACBDDEABA

TYT Sosyal EEcEA  E BbeCaddA BE     

Cevap Anahtarı A EEBEABCEDBACCEBEACBEDDADC

TYT Matematik BEB D A e  DAACA  E  BA  CD   CE E  BA B

Cevap Anahtarı A BEBADBADDEADAACABAEDABAACCDDBDCEDEDBBAAB

TYT Fen  E Bdb  EE  caA BDbC

Cevap Anahtarı A BEDBACDBEECADCACBDEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 11 6 0 55
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 0 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA CENGİZ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,462 280,450 28 33 33 33 5179

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 44 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 22,18 20,79 22,25

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,59 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,52 1,25 1,57

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,36 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 9,35 8,55 8,58

Matematik-1 30 6 9 3,75 13 12,34 9,22 9,30

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,56 1,69 1,91

TYT Matematik 40 7 9 4,75 12 14,90 10,91 11,21

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,41 0,95 1,17

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,72 1,18 1,28

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,38 1,67 2,02

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 5,51 3,80 4,47

Toplam: 120 50 32 42,00 35 51,94 44,05 46,52

TYT Türkçe DCdCcCed eed  AEaBCECDCAEBDaAACbCBDDceBA

Cevap Anahtarı A DCCCACCBBCDEBCAEBBCECDCAEBDDAACACBDDEABA

TYT Sosyal Edcbe  E  ebC  EACBE     

Cevap Anahtarı A EEBEABCEDBACCEBEACBEDDADC

TYT Matematik BE  aaeea A  Ae c     db   DB          B

Cevap Anahtarı A BEBADBADDEADAACABAEDABAACCDDBDCEDEDBBAAB

TYT Fen aEDBdC  aE  cCA aDEC

Cevap Anahtarı A BEDBACDBEECADCACBDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 2 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 11 0 3 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA BAŞALAN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,668 280,450 40 54 54 54 7534

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 44 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 22,18 20,79 22,25

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,59 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,52 1,25 1,57

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,36 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 9,35 8,55 8,58

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 12,34 9,22 9,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,56 1,69 1,91

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 14,90 10,91 11,21

Toplam: 120 34 24 28,00 23 51,94 44,05 46,52

TYT Türkçe aeDbCdC   BC AccECBCDbdECDBeaAAcCdEcceDa

Cevap Anahtarı B CCDCCACBCBBCDAEBECBCDEAECDBADAABCCEABADD

TYT Sosyal dEbaEE  ce A CaAeEEB     

Cevap Anahtarı B EEABEEBCBDCABCEACEEBACDDD

TYT Matematik   B  DD    dA               D           

Cevap Anahtarı B ABBEBDDAADDEAAACABDEBAADCCABDDEDCDBEBABA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN KIRMIZI 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,776 280,450 26 28 28 28 4189

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 44 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 22,18 20,79 22,25

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,59 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,52 1,25 1,57

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,36 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,89 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 9,35 8,55 8,58

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 12,34 9,22 9,30

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,56 1,69 1,91

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 14,90 10,91 11,21

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,41 0,95 1,17

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,72 1,18 1,28

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,38 1,67 2,02

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 5,51 3,80 4,47

Toplam: 120 54 22 48,50 40 51,94 44,05 46,52

TYT Türkçe DedCAdd   c ddAEBBCECDabEBDDAACbCB  dAeA

Cevap Anahtarı A DCCCACCBBCDEBCAEBBCECDCAEBDDAACACBDDEABA

TYT Sosyal EEcEe  E eb C BEA BE     

Cevap Anahtarı A EEBEABCEDBACCEBEACBEDDADC

TYT Matematik BEBADBAcDEAcAAC B ED  A aCDDBb         c

Cevap Anahtarı A BEBADBADDEADAACABAEDABAACCDDBDCEDEDBBAAB

TYT Fen        aE           

Cevap Anahtarı A BEDBACDBEECADCACBDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 5 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 1 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 11 6 0 55
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 0 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLRUBA GÜLSÜN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,246 280,450 38 50 50 50 7148

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 44 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 22,18 20,79 22,25

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,59 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,52 1,25 1,57

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,36 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,89 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 9,35 8,55 8,58

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 12,34 9,22 9,30

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,56 1,69 1,91

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 14,90 10,91 11,21

Toplam: 120 37 27 30,25 25 51,94 44,05 46,52

TYT Türkçe ddDaCed  dBCeA BECcCDEbECDBbadAcCC c eDD

Cevap Anahtarı B CCDCCACBCBBCDAEBECBCDEAECDBADAABCCEABADD

TYT Sosyal bEdcEEd  bedBC A EEB     

Cevap Anahtarı B EEABEEBCBDCABCEACEEBACDDD

TYT Matematik  BBE Dc A ccA A c  E          a         

Cevap Anahtarı B ABBEBDDAADDEAAACABDEBAADCCABDDEDCDBEBABA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 11 7 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 1 1 9
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOGAN ALP TARI 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,943 280,450 43 61 61 61 8326

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 44 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 11 12,25 31 22,18 20,79 22,25

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,59 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,52 1,25 1,57

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,36 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,89 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 9,35 8,55 8,58

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 12,34 9,22 9,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,56 1,69 1,91

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 14,90 10,91 11,21

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,41 0,95 1,17

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,72 1,18 1,28

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,38 1,67 2,02

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 5,51 3,80 4,47

Toplam: 120 25 15 21,25 18 51,94 44,05 46,52

TYT Türkçe D aCbCb     deAEd   CDeAEBDDcA  aB b cB 

Cevap Anahtarı A DCCCACCBBCDEBCAEBBCECDCAEBDDAACACBDDEABA

TYT Sosyal EEBEA  Eb      dA BE     

Cevap Anahtarı A EEBEABCEDBACCEBEACBEDDADC

TYT Matematik B      e                                

Cevap Anahtarı A BEBADBADDEADAACABAEDABAACCDDBDCEDEDBBAAB

TYT Fen     d               

Cevap Anahtarı A BEDBACDBEECADCACBDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 1 20
PARAGRAF YORUMU 20 10 5 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 1 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NİSA ARAN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,973 280,450 34 42 42 42 5903

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 44 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 22,18 20,79 22,25

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,59 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,52 1,25 1,57

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,36 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 9,35 8,55 8,58

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 12,34 9,22 9,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,56 1,69 1,91

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 14,90 10,91 11,21

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,41 0,95 1,17

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,72 1,18 1,28

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,38 1,67 2,02

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 5,51 3,80 4,47

Toplam: 120 46 34 37,50 31 51,94 44,05 46,52

TYT Türkçe DCdabCddadDEBdAEBBCbCDCbEBDacACAdBeD eBe

Cevap Anahtarı A DCCCACCBBCDEBCAEBBCECDCAEBDDAACACBDDEABA

TYT Sosyal EEBEb eEaacaCadEAdBE     

Cevap Anahtarı A EEBEABCEDBACCEBEACBEDDADC

TYT Matematik BEBca c a    AC    a                    

Cevap Anahtarı A BEBADBADDEADAACABAEDABAACCDDBDCEDEDBBAAB

TYT Fen BE  eb  E b DbA BD C

Cevap Anahtarı A BEDBACDBEECADCACBDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 12 7 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 11 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE ÖZTÜRK 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,700 280,450 42 60 60 60 8166

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 44 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 7 14,25 36 22,18 20,79 22,25

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,59 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,52 1,25 1,57

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,36 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,89 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 9,35 8,55 8,58

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 12,34 9,22 9,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,56 1,69 1,91

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 14,90 10,91 11,21

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,41 0,95 1,17

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,72 1,18 1,28

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,38 1,67 2,02

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 5,51 3,80 4,47

Toplam: 120 27 17 22,75 19 51,94 44,05 46,52

TYT Türkçe dC Ceb       AdcE BCDE EC B DcAcCC  B   

Cevap Anahtarı B CCDCCACBCBBCDAEBECBCDEAECDBADAABCCEABADD

TYT Sosyal Eb   E  aa   C AddEB     

Cevap Anahtarı B EEABEEBCBDCABCEACEEBACDDD

TYT Matematik             A           C               

Cevap Anahtarı B ABBEBDDAADDEAAACABDEBAADCCABDDEDCDBEBABA

TYT Fen  a EacC         aCd 

Cevap Anahtarı B DBBEDACEBCAECDCAECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 20 10 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 1 0 9
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİP YÜKSEL 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,573 280,450 15 15 15 15 2175

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 44 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 22,18 20,79 22,25

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,59 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,52 1,25 1,57

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,36 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,89 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 9,35 8,55 8,58

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 12,34 9,22 9,30

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,56 1,69 1,91

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 14,90 10,91 11,21

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,41 0,95 1,17

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,72 1,18 1,28

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,38 1,67 2,02

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 5,51 3,80 4,47

Toplam: 120 67 20 62,00 52 51,94 44,05 46,52

TYT Türkçe aCDCCAC   BCDA BECBCDEAECDcbcAABCCcABADD

Cevap Anahtarı B CCDCCACBCBBCDAEBECBCDEAECDBADAABCCEABADD

TYT Sosyal bEABbE   cCc e A EEB     

Cevap Anahtarı B EEABEEBCBDCABCEACEEBACDDD

TYT Matematik ABBEBaDAADa AAAC BDEB A C A   E C       

Cevap Anahtarı B ABBEBDDAADDEAAACABDEBAADCCABDDEDCDBEBABA

TYT Fen  B E dbEab  deCc  aD

Cevap Anahtarı B DBBEDACEBCAECDCAECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 11 8 0 73
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN TOPRAKSEVER 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,622 280,450 30 36 36 36 5337

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 44 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 22,18 20,79 22,25

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,59 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,52 1,25 1,57

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,36 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,89 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 9,35 8,55 8,58

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 12,34 9,22 9,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,56 1,69 1,91

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 14,90 10,91 11,21

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,41 0,95 1,17

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,72 1,18 1,28

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,38 1,67 2,02

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 5,51 3,80 4,47

Toplam: 120 50 34 41,50 35 51,94 44,05 46,52

TYT Türkçe Dd CcCCad  adeAEdcaECDCAEBDaAACACc  dceA

Cevap Anahtarı A DCCCACCBBCDEBCAEBBCECDCAEBDDAACACBDDEABA

TYT Sosyal EEcbAa EDaAbCcBdAeBE     

Cevap Anahtarı A EEBEABCEDBACCEBEACBEDDADC

TYT Matematik BEBAD   cbA AACAd ED  AA  D             

Cevap Anahtarı A BEBADBADDEADAACABAEDABAACCDDBDCEDEDBBAAB

TYT Fen cE Bdac aEdAe      e

Cevap Anahtarı A BEDBACDBEECADCACBDEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 20 13 5 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 11 6 1 55
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKAM KARAGÖZ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,058 280,450 36 44 44 44 6239

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 44 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 9 13,75 34 22,18 20,79 22,25

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,59 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,52 1,25 1,57

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,36 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,35 8,55 8,58

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 12,34 9,22 9,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,56 1,69 1,91

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 14,90 10,91 11,21

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,41 0,95 1,17

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,72 1,18 1,28

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,38 1,67 2,02

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 5,51 3,80 4,47

Toplam: 120 42 25 35,75 30 51,94 44,05 46,52

TYT Türkçe DCeCbCC   bc CAcBBCbCDabEBDDc           

Cevap Anahtarı A DCCCACCBBCDEBCAEBBCECDCAEBDDAACACBDDEABA

TYT Sosyal EEcbA CEaab Ca EAdBE     

Cevap Anahtarı A EEBEABCEDBACCEBEACBEDDADC

TYT Matematik BEBADBe a bDcA d A D  A  C              

Cevap Anahtarı A BEBADBADDEADAACABAEDABAACCDDBDCEDEDBBAAB

TYT Fen        daEe D AdB   

Cevap Anahtarı A BEDBACDBEECADCACBDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 6 3 30

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 4 1 36
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
F CEYDA B 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
360,088 280,450 7 7 7 7 1034

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 44 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 22,18 20,79 22,25

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,59 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,52 1,25 1,57

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,36 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,35 8,55 8,58

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 12,34 9,22 9,30

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,56 1,69 1,91

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 14,90 10,91 11,21

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,41 0,95 1,17

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,72 1,18 1,28

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,38 1,67 2,02

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 5,51 3,80 4,47

Toplam: 120 78 22 72,50 60 51,94 44,05 46,52

TYT Türkçe DCdCbCC  dccBdAEBBCECDCAEBDcAACACBDeEABA

Cevap Anahtarı A DCCCACCBBCDEBCAEBBCECDCAEBDDAACACBDDEABA

TYT Sosyal EEcbABbEDBcCCdeEAdBE     

Cevap Anahtarı A EEBEABCEDBACCEBEACBEDDADC

TYT Matematik BEBAD  ec A AACc         CDDBaCED  BB  B

Cevap Anahtarı A BEBADBADDEADAACABAEDABAACCDDBDCEDEDBBAAB

TYT Fen cEDBAC BEEdADbACBDEC

Cevap Anahtarı A BEDBACDBEECADCACBDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 11 2 1 18
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA G 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,722 280,450 24 25 25 25 4015

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 44 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 22,18 20,79 22,25

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,59 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,52 1,25 1,57

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,36 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 9,35 8,55 8,58

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 12,34 9,22 9,30

Geometri 10 2 4 1,00 10 2,56 1,69 1,91

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 14,90 10,91 11,21

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,41 0,95 1,17

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,72 1,18 1,28

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,38 1,67 2,02

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 5,51 3,80 4,47

Toplam: 120 58 36 49,00 41 51,94 44,05 46,52

TYT Türkçe dCDCCcCdCBBdeAEBdCBCDEbECDBADAABCdbedAeD

Cevap Anahtarı B CCDCCACBCBBCDAEBECBCDEAECDBADAABCCEABADD

TYT Sosyal bEecEE bacacBCaAeEEB     

Cevap Anahtarı B EEABEEBCBDCABCEACEEBACDDD

TYT Matematik ABBE D  A c   AC   E      e   c C  E ede

Cevap Anahtarı B ABBEBDDAADDEAAACABDEBAADCCABDDEDCDBEBABA

TYT Fen bBcEbAb  bbECDdAbCBD

Cevap Anahtarı B DBBEDACEBCAECDCAECBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 11 1 1 9
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇEN MAVİ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,058 280,450 10 10 10 10 1301

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 44 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 22,18 20,79 22,25

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,59 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,52 1,25 1,57

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,36 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,89 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,35 8,55 8,58

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 12,34 9,22 9,30

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,56 1,69 1,91

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81 14,90 10,91 11,21

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,41 0,95 1,17

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,72 1,18 1,28

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,38 1,67 2,02

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 5,51 3,80 4,47

Toplam: 120 78 34 69,50 58 51,94 44,05 46,52

TYT Türkçe DddebCCdaCebaCAEeBCECDCbEBDDcACedcDDbAeA

Cevap Anahtarı A DCCCACCBBCDEBCAEBBCECDCAEBDDAACACBDDEABA

TYT Sosyal EEcEAB Ea AeCc EAbBa     

Cevap Anahtarı A EEBEABCEDBACCEBEACBEDDADC

TYT Matematik BEBADBdbcEADAACABAEDABAA CDDB CEDE B AAB

Cevap Anahtarı A BEBADBADDEADAACABAEDABAACCDDBDCEDEDBBAAB

TYT Fen BEbddecBEEdAcaACBD C

Cevap Anahtarı A BEDBACDBEECADCACBDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 2 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 11 11 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL EREN ORAL 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,767 280,450 44 67 67 67 8851

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 44 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 14 5,50 14 22,18 20,79 22,25

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,59 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,52 1,25 1,57

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,36 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 3,89 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 9,35 8,55 8,58

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 12,34 9,22 9,30

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,56 1,69 1,91

TYT Matematik 40 1 7 -0,75 -2 14,90 10,91 11,21

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,41 0,95 1,17

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,72 1,18 1,28

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,38 1,67 2,02

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 5,51 3,80 4,47

Toplam: 120 21 31 13,25 11 51,94 44,05 46,52

TYT Türkçe  eaC  e   deaAbeEaBCDc EC B c c dd      

Cevap Anahtarı B CCDCCACBCBBCDAEBECBCDEAECDBADAABCCEABADD

TYT Sosyal bEAcbE  db   C Ab        

Cevap Anahtarı B EEABEEBCBDCABCEACEEBACDDD

TYT Matematik    a        b    Bcc  eb              e 

Cevap Anahtarı B ABBEBDDAADDEAAACABDEBAADCCABDDEDCDBEBABA

TYT Fen   B cdC dC    dA CB 

Cevap Anahtarı B DBBEDACEBCAECDCAECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 20 5 4 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 1 4 9
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 0 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ERYILMAZ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,265 280,450 25 27 27 27 4096

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 44 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 22,18 20,79 22,25

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,59 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,52 1,25 1,57

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,36 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 9,35 8,55 8,58

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 12,34 9,22 9,30

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,56 1,69 1,91

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 14,90 10,91 11,21

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,41 0,95 1,17

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,72 1,18 1,28

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,38 1,67 2,02

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 5,51 3,80 4,47

Toplam: 120 54 21 48,75 41 51,94 44,05 46,52

TYT Türkçe DCaCcC d   bddAEBcdECDCbEBDDAACA BDDEcBA

Cevap Anahtarı A DCCCACCBBCDEBCAEBBCECDCAEBDDAACACBDDEABA

TYT Sosyal EEcEe  Ee b Ca EAbBE     

Cevap Anahtarı A EEBEABCEDBACCEBEACBEDDADC

TYT Matematik BE AaB  a A AACb  ED  A  C D  C        B

Cevap Anahtarı A BEBADBADDEADAACABAEDABAACCDDBDCEDEDBBAAB

TYT Fen      e   Ed   A BDE 

Cevap Anahtarı A BEDBACDBEECADCACBDEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 17 2 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 11 4 1 36
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNNİSA 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
364,518 280,450 4 4 4 4 912

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 44 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 22,18 20,79 22,25

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,59 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,52 1,25 1,57

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,36 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,35 8,55 8,58

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 12,34 9,22 9,30

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,56 1,69 1,91

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 14,90 10,91 11,21

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,41 0,95 1,17

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,72 1,18 1,28

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,38 1,67 2,02

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 5,51 3,80 4,47

Toplam: 120 80 22 74,50 62 51,94 44,05 46,52

TYT Türkçe CCDCCeCaCBdCDAEBEbBCDEAEaDBADAABCCbABADD

Cevap Anahtarı B CCDCCACBCBBCDAEBECBCDEAECDBADAABCCEABADD

TYT Sosyal bEABEEBeae c CcACEEB     

Cevap Anahtarı B EEABEEBCBDCABCEACEEBACDDD

TYT Matematik bBBEBDcAADDEAAdCABDEBAAD              BA

Cevap Anahtarı B ABBEBDDAADDEAAACABDEBAADCCABDDEDCDBEBABA

TYT Fen bB bcddEBdAECDeA CBD

Cevap Anahtarı B DBBEDACEBCAECDCAECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 1 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 11 9 0 82
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA TINMAZ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,790 280,450 35 43 43 43 6081

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 44 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 18 12,50 31 22,18 20,79 22,25

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,59 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,52 1,25 1,57

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,36 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 9,35 8,55 8,58

Matematik-1 30 12 8 10,00 33 12,34 9,22 9,30

Geometri 10 4 3 3,25 33 2,56 1,69 1,91

TYT Matematik 40 16 11 13,25 33 14,90 10,91 11,21

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,41 0,95 1,17

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,72 1,18 1,28

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,38 1,67 2,02

TYT Fen 20 5 12 2,00 10 5,51 3,80 4,47

Toplam: 120 49 49 36,75 31 51,94 44,05 46,52

TYT Türkçe DCddACda eeEddAEecCb caAEBDaeAC CBe b dA

Cevap Anahtarı A DCCCACCBBCDEBCAEBBCECDCAEBDDAACACBDDEABA

TYT Sosyal EEcEAddEcaAeCd EAdBE     

Cevap Anahtarı A EEBEABCEDBACCEBEACBEDDADC

TYT Matematik BEB DBcecbA AAC d d    c  DDBbecDd B A B

Cevap Anahtarı A BEBADBADDEADAACABAEDABAACCDDBDCEDEDBBAAB

TYT Fen aEbddeaB Ed ed daDaC

Cevap Anahtarı A BEDBACDBEECADCACBDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 20 9 7 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 2 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 11 1 3 9
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 2 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA DAŞDEMİR 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
325,281 280,450 17 17 17 17 2235

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 44 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 22,18 20,79 22,25

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,59 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,52 1,25 1,57

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,36 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,35 8,55 8,58

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 12,34 9,22 9,30

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,56 1,69 1,91

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 14,90 10,91 11,21

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,41 0,95 1,17

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,72 1,18 1,28

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,38 1,67 2,02

TYT Fen 20 6 11 3,25 16 5,51 3,80 4,47

Toplam: 120 69 30 61,50 51 51,94 44,05 46,52

TYT Türkçe CCDCCcd d ddDAEBECBCDEAECDBbDcAcCdbABADD

Cevap Anahtarı B CCDCCACBCBBCDAEBECBCDEAECDBADAABCCEABADD

TYT Sosyal EEAcbE bBDbAdCcACEEB     

Cevap Anahtarı B EEABEEBCBDCABCEACEEBACDDD

TYT Matematik ABBEBD AA   AeAd BDEB ADC AB DE C     c 

Cevap Anahtarı B ABBEBDDAADDEAAACABDEBAADCCABDDEDCDBEBABA

TYT Fen bdc bAeEBaAbaeec C D

Cevap Anahtarı B DBBEDACEBCAECDCAECBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 11 8 1 73
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREMCAN CANDAN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
347,966 280,450 12 12 12 12 1364

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 44 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 22,18 20,79 22,25

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,59 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,52 1,25 1,57

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,36 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,89 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,35 8,55 8,58

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 12,34 9,22 9,30

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,56 1,69 1,91

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84 14,90 10,91 11,21

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,41 0,95 1,17

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,72 1,18 1,28

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,38 1,67 2,02

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 5,51 3,80 4,47

Toplam: 120 78 36 69,00 58 51,94 44,05 46,52

TYT Türkçe aCDabbC deddeAbBECcCDEbECDBbccABCCcABADb

Cevap Anahtarı B CCDCCACBCBBCDAEBECBCDEAECDBADAABCCEABADD

TYT Sosyal EEecEEBeBDecBCaA EEB     

Cevap Anahtarı B EEABEEBCBDCABCEACEEBACDDD

TYT Matematik ABBEBDDAADDEAcAeABDEcAADCdABDDEDCbBEBABA

Cevap Anahtarı B ABBEBDDAADDEAAACABDEBAADCCABDDEDCDBEBABA

TYT Fen bB EDdeb CdEae  aCBD

Cevap Anahtarı B DBBEDACEBCAECDCAECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 11 9 2 82
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER KARTAL 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
375,567 280,450 3 3 3 3 671

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 44 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 22,18 20,79 22,25

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,59 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,52 1,25 1,57

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,36 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,35 8,55 8,58

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 12,34 9,22 9,30

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,56 1,69 1,91

TYT Matematik 40 26 7 24,25 61 14,90 10,91 11,21

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,41 0,95 1,17

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,72 1,18 1,28

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,38 1,67 2,02

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 5,51 3,80 4,47

Toplam: 120 85 28 78,00 65 51,94 44,05 46,52

TYT Türkçe DCaCeCCBadeaBdAEBBCECDaAEBDDAACbCBDDEABA

Cevap Anahtarı A DCCCACCBBCDEBCAEBBCECDCAEBDDAACACBDDEABA

TYT Sosyal EEcEABCEbcAbCdBEAdBE     

Cevap Anahtarı A EEBEABCEDBACCEBEACBEDDADC

TYT Matematik BbBAadAccEADAACABAEDA AA  Db  CEDE d AAB

Cevap Anahtarı A BEBADBADDEADAACABAEDABAACCDDBDCEDEDBBAAB

TYT Fen BEDBdebBEECAeeAeBDEC

Cevap Anahtarı A BEDBACDBEECADCACBDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 1 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 11 9 0 82
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHLİKA 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
340,158 280,450 14 14 14 14 1630

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 44 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 22,18 20,79 22,25

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,59 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,52 1,25 1,57

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,36 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,35 8,55 8,58

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 12,34 9,22 9,30

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,56 1,69 1,91

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 14,90 10,91 11,21

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,41 0,95 1,17

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,72 1,18 1,28

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,38 1,67 2,02

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 5,51 3,80 4,47

Toplam: 120 73 27 66,25 55 51,94 44,05 46,52

TYT Türkçe DaaCACC  dDEddAEcBCECDCAEBDDAAaACBDebABA

Cevap Anahtarı A DCCCACCBBCDEBCAEBBCECDCAEBDDAACACBDDEABA

TYT Sosyal EEcEeB EDBceCdBEAaBE     

Cevap Anahtarı A EEBEABCEDBACCEBEACBEDDADC

TYT Matematik  EB DBA cEADAACABAdD      DDB C     d AB

Cevap Anahtarı A BEBADBADDEADAACABAEDABAACCDDBDCEDEDBBAAB

TYT Fen BEDdd bBEEdAcaeeBDaC

Cevap Anahtarı A BEDBACDBEECADCACBDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 11 5 1 45
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS GÜNEVİ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,692 280,450 32 39 39 39 5554

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 44 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 5 17,75 44 22,18 20,79 22,25

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,59 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,52 1,25 1,57

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,36 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,89 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 9,35 8,55 8,58

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 12,34 9,22 9,30

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,56 1,69 1,91

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37 14,90 10,91 11,21

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,41 0,95 1,17

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,72 1,18 1,28

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,38 1,67 2,02

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 5,51 3,80 4,47

Toplam: 120 43 11 40,25 34 51,94 44,05 46,52

TYT Türkçe DC CAd    eE  AEBBC CDb EBDDdAC bB      

Cevap Anahtarı A DCCCACCBBCDEBCAEBBCECDCAEBDDAACACBDDEABA

TYT Sosyal EdcEA  Ea b d  EA BE     

Cevap Anahtarı A EEBEABCEDBACCEBEACBEDDADC

TYT Matematik BEB D   DEADAACAc E         B          B

Cevap Anahtarı A BEBADBADDEADAACABAEDABAACCDDBDCEDEDBBAAB

TYT Fen                    C

Cevap Anahtarı A BEDBACDBEECADCACBDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
PARAGRAF YORUMU 20 9 3 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 11 2 1 18
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜNTEHA ASA 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
340,721 280,450 13 13 13 13 1610

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 44 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 22,18 20,79 22,25

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,59 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,52 1,25 1,57

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,36 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,35 8,55 8,58

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 12,34 9,22 9,30

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,56 1,69 1,91

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 14,90 10,91 11,21

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,41 0,95 1,17

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,72 1,18 1,28

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,38 1,67 2,02

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 5,51 3,80 4,47

Toplam: 120 71 18 66,50 55 51,94 44,05 46,52

TYT Türkçe DCdCACCB  eddCAEBBCECDCAEBDDAAbACBDeaAB 

Cevap Anahtarı A DCCCACCBBCDEBCAEBBCECDCAEBDDAACACBDDEABA

TYT Sosyal EEccb  ED AbC  EAdBE     

Cevap Anahtarı A EEBEABCEDBACCEBEACBEDDADC

TYT Matematik BEBAaBA cEA AACAB ED BAbCCDD  C        B

Cevap Anahtarı A BEBADBADDEADAACABAEDABAACCDDBDCEDEDBBAAB

TYT Fen c  d C  EE  e A BDEC

Cevap Anahtarı A BEDBACDBEECADCACBDEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 11 8 1 73
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 0 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜZEYYEN ÇEVİK 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,346 280,450 19 19 19 19 3097

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 44 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 22,18 20,79 22,25

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,59 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,52 1,25 1,57

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,36 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 9,35 8,55 8,58

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 12,34 9,22 9,30

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,56 1,69 1,91

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 14,90 10,91 11,21

Fizik 7 3 0 3,00 43 1,41 0,95 1,17

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,72 1,18 1,28

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,38 1,67 2,02

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 5,51 3,80 4,47

Toplam: 120 59 15 55,25 46 51,94 44,05 46,52

TYT Türkçe  CDCCA  eBBCeA BEeBCDEAECDBbDdABCCbABADD

Cevap Anahtarı B CCDCCACBCBBCDAEBECBCDEAECDBADAABCCEABADD

TYT Sosyal EEA EE    CABdaACEEB     

Cevap Anahtarı B EEABEEBCBDCABCEACEEBACDDD

TYT Matematik  BBEBa AADD A A    c           b        

Cevap Anahtarı B ABBEBDDAADDEAAACABDEBAADCCABDDEDCDBEBABA

TYT Fen  B E  CEad E c  a  D

Cevap Anahtarı B DBBEDACEBCAECDCAECBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİHAN DOLAŞKAN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,241 280,450 33 40 40 40 5582

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 44 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 22,18 20,79 22,25

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,59 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,52 1,25 1,57

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,36 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 9,35 8,55 8,58

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 12,34 9,22 9,30

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,56 1,69 1,91

TYT Matematik 40 11 8 9,00 23 14,90 10,91 11,21

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,41 0,95 1,17

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,72 1,18 1,28

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,38 1,67 2,02

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 5,51 3,80 4,47

Toplam: 120 48 32 40,00 33 51,94 44,05 46,52

TYT Türkçe aCDdCAC  a d A BECBCDEAECaBAadABbCacBADb

Cevap Anahtarı B CCDCCACBCBBCDAEBECBCDEAECDBADAABCCEABADD

TYT Sosyal cEAcbE   eaA CaAbEEB     

Cevap Anahtarı B EEABEEBCBDCABCEACEEBACDDD

TYT Matematik ABcEBD  A c Abbd  cc  ADC A   d         

Cevap Anahtarı B ABBEBDDAADDEAAACABDEBAADCCABDDEDCDBEBABA

TYT Fen  B EcA   d ceD  b a 

Cevap Anahtarı B DBBEDACEBCAECDCAECBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 1 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 11 4 3 36
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÜNLÜ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,193 280,450 31 37 37 37 5414

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 44 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 22,18 20,79 22,25

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,59 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,52 1,25 1,57

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,36 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 9,35 8,55 8,58

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 12,34 9,22 9,30

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,56 1,69 1,91

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27 14,90 10,91 11,21

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,41 0,95 1,17

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,72 1,18 1,28

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,38 1,67 2,02

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 5,51 3,80 4,47

Toplam: 120 46 20 41,00 34 51,94 44,05 46,52

TYT Türkçe aebCCed  Bd  A BEeBCDEAECaBADAAdCCdeBADb

Cevap Anahtarı B CCDCCACBCBBCDAEBECBCDEAECDBADAABCCEABADD

TYT Sosyal dEAcb d   CA C AeEEB     

Cevap Anahtarı B EEABEEBCBDCABCEACEEBACDDD

TYT Matematik ABBE D A  c A  C              EDC       

Cevap Anahtarı B ABBEBDDAADDEAAACABDEBAADCCABDDEDCDBEBABA

TYT Fen      A a b E     C  

Cevap Anahtarı B DBBEDACEBCAECDCAECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 11 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA BOZDEMİR 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,315 280,450 5 5 5 5 995

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 44 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 22,18 20,79 22,25

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,59 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,52 1,25 1,57

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,36 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 9,35 8,55 8,58

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 12,34 9,22 9,30

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,56 1,69 1,91

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 14,90 10,91 11,21

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,41 0,95 1,17

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,72 1,18 1,28

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,38 1,67 2,02

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 5,51 3,80 4,47

Toplam: 120 78 20 73,00 61 51,94 44,05 46,52

TYT Türkçe dCDdCAC dBBCDA BEbBCDEbECDBbDAABCCcABADb

Cevap Anahtarı B CCDCCACBCBBCDAEBECBCDEAECDBADAABCCEABADD

TYT Sosyal EEedEEBCBDbABdEACEEB     

Cevap Anahtarı B EEABEEBCBDCABCEACEEBACDDD

TYT Matematik  BBE a Ab c AcAC  DEB  D  A    DC  E  BA

Cevap Anahtarı B ABBEBDDAADDEAAACABDEBAADCCABDDEDCDBEBABA

TYT Fen DBBEbdC BdAEdDCAECBD

Cevap Anahtarı B DBBEDACEBCAECDCAECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 11 5 1 45
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN AKIN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
378,207 280,450 2 2 2 2 622

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 44 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 22,18 20,79 22,25

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,59 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,52 1,25 1,57

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,36 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,35 8,55 8,58

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 12,34 9,22 9,30

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,56 1,69 1,91

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 14,90 10,91 11,21

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,41 0,95 1,17

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,72 1,18 1,28

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,38 1,67 2,02

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 5,51 3,80 4,47

Toplam: 120 84 21 78,75 66 51,94 44,05 46,52

TYT Türkçe DCdCebeBabDcdCAEBBCECDCAEcDaAACACBDDcABA

Cevap Anahtarı A DCCCACCBBCDEBCAEBBCECDCAEBDDAACACBDDEABA

TYT Sosyal EEcEABbEaBAaCaBEACBE     

Cevap Anahtarı A EEBEABCEDBACCEBEACBEDDADC

TYT Matematik BEBADBA cEADAACAd  D   A  DD  C DED  AAB

Cevap Anahtarı A BEBADBADDEADAACABAEDABAACCDDBDCEDEDBBAAB

TYT Fen BEDBACbBE bADdA BDEC

Cevap Anahtarı A BEDBACDBEECADCACBDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 11 4 1 36
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RIFAT DERE 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,508 280,450 39 52 52 52 7317

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 44 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 22,18 20,79 22,25

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,59 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,52 1,25 1,57

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,36 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,89 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 9,35 8,55 8,58

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 12,34 9,22 9,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,56 1,69 1,91

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 14,90 10,91 11,21

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,41 0,95 1,17

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,72 1,18 1,28

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,38 1,67 2,02

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 5,51 3,80 4,47

Toplam: 120 34 19 29,25 24 51,94 44,05 46,52

TYT Türkçe aCDdCA     e A BEeBCDEAdeDBAaAABaCbecAe 

Cevap Anahtarı B CCDCCACBCBBCDAEBECBCDEAECDBADAABCCEABADD

TYT Sosyal EEAcEE   D c CdA EEB     

Cevap Anahtarı B EEABEEBCBDCABCEACEEBACDDD

TYT Matematik   B  D        da      b                 

Cevap Anahtarı B ABBEBDDAADDEAAACABDEBAADCCABDDEDCDBEBABA

TYT Fen b    A              

Cevap Anahtarı B DBBEDACEBCAECDCAECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 11 8 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 11 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER KAYA 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,147 280,450 29 35 35 35 5310

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 44 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 22,18 20,79 22,25

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,59 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,52 1,25 1,57

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,36 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 9 1 8,75 44 9,35 8,55 8,58

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 12,34 9,22 9,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,56 1,69 1,91

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 14,90 10,91 11,21

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,41 0,95 1,17

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,72 1,18 1,28

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,38 1,67 2,02

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 5,51 3,80 4,47

Toplam: 120 46 18 41,50 35 51,94 44,05 46,52

TYT Türkçe aCD CACBd dCeA BEbBCDbbEaDBbD AB CEeBAeD

Cevap Anahtarı B CCDCCACBCBBCDAEBECBCDEAECDBADAABCCEABADD

TYT Sosyal      E     ABCcACEEB     

Cevap Anahtarı B EEABEEBCBDCABCEACEEBACDDD

TYT Matematik  B   D  c        B     D  AB D          

Cevap Anahtarı B ABBEBDDAADDEAAACABDEBAADCCABDDEDCDBEBABA

TYT Fen e  E dC    E e AECac

Cevap Anahtarı B DBBEDACEBCAECDCAECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 13 5 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 3 0 27
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞENNUR 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
348,545 280,450 11 11 11 11 1347

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 44 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 22,18 20,79 22,25

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,59 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,52 1,25 1,57

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,36 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,35 8,55 8,58

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 12,34 9,22 9,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,56 1,69 1,91

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 14,90 10,91 11,21

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,41 0,95 1,17

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,72 1,18 1,28

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,38 1,67 2,02

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 5,51 3,80 4,47

Toplam: 120 72 11 69,25 58 51,94 44,05 46,52

TYT Türkçe DCdCACCB CD dCAEBBCECDCAEBDDAACACBDDEAcA

Cevap Anahtarı A DCCCACCBBCDEBCAEBBCECDCAEBDDAACACBDDEABA

TYT Sosyal EaBEABaE  ACCaBEAeBE     

Cevap Anahtarı A EEBEABCEDBACCEBEACBEDDADC

TYT Matematik BEB D  DcEAeAACA   D  AA   DB           

Cevap Anahtarı A BEBADBADDEADAACABAEDABAACCDDBDCEDEDBBAAB

TYT Fen      e BE   DdACBD  

Cevap Anahtarı A BEDBACDBEECADCACBDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 11 4 0 36
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 0 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYDA ALTUN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,320 280,450 23 23 23 23 3805

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 44 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 22,18 20,79 22,25

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,59 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,52 1,25 1,57

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,36 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,89 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 9,35 8,55 8,58

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 12,34 9,22 9,30

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,56 1,69 1,91

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41 14,90 10,91 11,21

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,41 0,95 1,17

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,72 1,18 1,28

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,38 1,67 2,02

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 5,51 3,80 4,47

Toplam: 120 55 17 50,75 42 51,94 44,05 46,52

TYT Türkçe dCbCC C  adC A BECBCDEAECDBbcAABCdEABADD

Cevap Anahtarı B CCDCCACBCBBCDAEBECBCDEAECDBADAABCCEABADD

TYT Sosyal EEAc         C A  EB     

Cevap Anahtarı B EEABEEBCBDCABCEACEEBACDDD

TYT Matematik ABBEBDeAb  bA AdA eE  ADC AB Db       B 

Cevap Anahtarı B ABBEBDDAADDEAAACABDEBAADCCABDDEDCDBEBABA

TYT Fen bB   A   a   e      

Cevap Anahtarı B DBBEDACEBCAECDCAECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 1 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 11 6 1 55
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE BİRGİN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
423,805 280,450 1 1 1 1 118

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 44 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 22,18 20,79 22,25

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,59 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,52 1,25 1,57

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,36 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,35 8,55 8,58

Matematik-1 30 23 0 23,00 77 12,34 9,22 9,30

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,56 1,69 1,91

TYT Matematik 40 31 0 31,00 78 14,90 10,91 11,21

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,41 0,95 1,17

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,72 1,18 1,28

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,38 1,67 2,02

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 5,51 3,80 4,47

Toplam: 120 97 10 94,50 79 51,94 44,05 46,52

TYT Türkçe CCDCCACBCBBCeAEBECBCDEAECDBADAAcCCEABADD

Cevap Anahtarı B CCDCCACBCBBCDAEBECBCDEAECDBADAABCCEABADD

TYT Sosyal EEAc EB BDCcBCaAdEEB     

Cevap Anahtarı B EEABEEBCBDCABCEACEEBACDDD

TYT Matematik ABBE D AADD AAACABDEB  DC AB DEDC BE ABA

Cevap Anahtarı B ABBEBDDAADDEAAACABDEBAADCCABDDEDCDBEBABA

TYT Fen DBB  deEBCAEaDCAECaD

Cevap Anahtarı B DBBEDACEBCAECDCAECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 11 9 0 82
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ENGİN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,027 280,450 8 8 8 8 1144

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 44 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 22,18 20,79 22,25

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,59 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,52 1,25 1,57

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,36 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,35 8,55 8,58

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 12,34 9,22 9,30

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,56 1,69 1,91

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 14,90 10,91 11,21

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,41 0,95 1,17

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,72 1,18 1,28

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,38 1,67 2,02

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 5,51 3,80 4,47

Toplam: 120 78 27 71,25 59 51,94 44,05 46,52

TYT Türkçe DCdeeCCBaaeEdCAEcBbECDCAEBDDAACbbBDDceaA

Cevap Anahtarı A DCCCACCBBCDEBCAEBBCECDCAEBDDAACACBDDEABA

TYT Sosyal EEcbAB EcBAbCcdEACBE     

Cevap Anahtarı A EEBEABCEDBACCEBEACBEDDADC

TYT Matematik BEBAb   aEADAA A AED  A C DDB CEDED  AAa

Cevap Anahtarı A BEBADBADDEADAACABAEDABAACCDDBDCEDEDBBAAB

TYT Fen cEb A bBEECAcCACBDEC

Cevap Anahtarı A BEDBACDBEECADCACBDEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 6 0 55
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 2 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE KÜTLU 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,859 280,450 22 22 22 22 3686

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 44 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 22,18 20,79 22,25

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,59 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,52 1,25 1,57

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,36 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,89 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 9,35 8,55 8,58

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 12,34 9,22 9,30

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,56 1,69 1,91

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 14,90 10,91 11,21

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,41 0,95 1,17

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,72 1,18 1,28

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,38 1,67 2,02

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 5,51 3,80 4,47

Toplam: 120 58 26 51,50 43 51,94 44,05 46,52

TYT Türkçe aCDCCAC  BaCeAaBECBCDbAECDBADcABCCbABADD

Cevap Anahtarı B CCDCCACBCBBCDAEBECBCDEAECDBADAABCCEABADD

TYT Sosyal EEecEc   abABadA EEB     

Cevap Anahtarı B EEABEEBCBDCABCEACEEBACDDD

TYT Matematik ABBcBDDA beEA ACc  E                  B 

Cevap Anahtarı B ABBEBDDAADDEAAACABDEBAADCCABDDEDCDBEBABA

TYT Fen bB EadC     Cab aCab

Cevap Anahtarı B DBBEDACEBCAECDCAECBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 4 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 11 1 1 9
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE METE 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,088 280,450 20 20 20 20 3170

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 44 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 22,18 20,79 22,25

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,59 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,52 1,25 1,57

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,36 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,89 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 12 0 12,00 60 9,35 8,55 8,58

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 12,34 9,22 9,30

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,56 1,69 1,91

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29 14,90 10,91 11,21

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,41 0,95 1,17

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,72 1,18 1,28

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,38 1,67 2,02

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 5,51 3,80 4,47

Toplam: 120 60 22 54,50 45 51,94 44,05 46,52

TYT Türkçe cea ACCd da ddAEBBCECDCAEBDacACA BDDbABA

Cevap Anahtarı A DCCCACCBBCDEBCAEBBCECDCAEBDDAACACBDDEABA

TYT Sosyal EEBE B E  A C  EA BE     

Cevap Anahtarı A EEBEABCEDBACCEBEACBEDDADC

TYT Matematik BE AD A cEA cA b A D  A e     CdD   a   

Cevap Anahtarı A BEBADBADDEADAACABAEDABAACCDDBDCEDEDBBAAB

TYT Fen  E d e BEEd eCAeBDEC

Cevap Anahtarı A BEDBACDBEECADCACBDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 3 1 27
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SOLMAZ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,941 280,450 21 21 21 21 3462

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 44 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 22,18 20,79 22,25

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,59 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,52 1,25 1,57

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,36 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 9,35 8,55 8,58

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 12,34 9,22 9,30

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,56 1,69 1,91

TYT Matematik 40 19 7 17,25 43 14,90 10,91 11,21

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,41 0,95 1,17

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 1,72 1,18 1,28

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,38 1,67 2,02

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 5,51 3,80 4,47

Toplam: 120 62 36 53,00 44 51,94 44,05 46,52

TYT Türkçe DCeCeCCB  eaddAEBcbECDCAEBDDcACACBeDEABA

Cevap Anahtarı A DCCCACCBBCDEBCAEBBCECDCAEBDDAACACBDDEABA

TYT Sosyal EEcEAd EaeAaCdedACBE     

Cevap Anahtarı A EEBEABCEDBACCEBEACBEDDADC

TYT Matematik BEB aBA D ADAAed  ED  AA Ca d CbD eB   B

Cevap Anahtarı A BEBADBADDEADAACABAEDABAACCDDBDCEDEDBBAAB

TYT Fen cEbdeeaec   e  aBDdC

Cevap Anahtarı A BEDBACDBEECADCACBDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 11 5 2 45
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YILMAZ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
360,996 280,450 6 6 6 6 1005

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 44 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 22,18 20,79 22,25

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,59 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,52 1,25 1,57

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,36 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,89 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 9,35 8,55 8,58

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 12,34 9,22 9,30

Geometri 10 6 2 5,50 55 2,56 1,69 1,91

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 14,90 10,91 11,21

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,41 0,95 1,17

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,72 1,18 1,28

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,38 1,67 2,02

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 5,51 3,80 4,47

Toplam: 120 79 24 73,00 61 51,94 44,05 46,52

TYT Türkçe dCDdCbC eeedaAaBECBCDEAEaDBbDcABCdcABcDD

Cevap Anahtarı B CCDCCACBCBBCDAEBECBCDEAECDBADAABCCEABADD

TYT Sosyal EEA EEB BDCcBCcA EEB     

Cevap Anahtarı B EEABEEBCBDCABCEACEEBACDDD

TYT Matematik ABBEBD AADDEAAAC BDE   D  AB eaDC BEa BA

Cevap Anahtarı B ABBEBDDAADDEAAACABDEBAADCCABDDEDCDBEBABA

TYT Fen DBBb A  BCAEdcCAECaD

Cevap Anahtarı B DBBEDACEBCAECDCAECBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 0 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 11 6 0 55
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 0 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATAK HATİCE 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,937 280,450 19 66 66 66 8668

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 21 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 22 11,50 29 17,89 20,79 22,25

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,00 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,70 1,25 1,57

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,08 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,29 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21 7,07 8,55 8,58

Matematik-1 30 3 8 1,00 3 3,06 9,22 9,30

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,19 1,69 1,91

TYT Matematik 40 4 8 2,00 5 3,25 10,91 11,21

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,01 0,95 1,17

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,15 1,18 1,28

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,46 1,67 2,02

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,61 3,80 4,47

Toplam: 120 28 42 17,50 15 28,82 44,05 46,52

TYT Türkçe abcdCACceBddeAdBceBCDEAECDBbaeAcCbdee eb

Cevap Anahtarı B CCDCCACBCBBCDAEBECBCDEAECDBADAABCCEABADD

TYT Sosyal EEdcbEddcD c dcAaEbB     

Cevap Anahtarı B EEABEEBCBDCABCEACEEBACDDD

TYT Matematik b  b c db a A Aa B         c          B 

Cevap Anahtarı B ABBEBDDAADDEAAACABDEBAADCCABDDEDCDBEBABA

TYT Fen          b          

Cevap Anahtarı B DBBEDACEBCAECDCAECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 9 10 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 1 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 11 1 0 9
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN AÇAR 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,634 280,450 15 62 62 62 8463

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 21 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 13 14,75 37 17,89 20,79 22,25

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,00 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,70 1,25 1,57

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,08 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,29 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 7,07 8,55 8,58

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,01 0,95 1,17

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,15 1,18 1,28

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,46 1,67 2,02

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,61 3,80 4,47

Toplam: 120 25 21 19,75 16 28,82 44,05 46,52

TYT Türkçe bCDd e    Be AdeECdbDEAECDBbDAAB ac dAb 

Cevap Anahtarı B CCDCCACBCBBCDAEBECBCDEAECDBADAABCCEABADD

TYT Sosyal bE acc   b   CdA EEB     

Cevap Anahtarı B EEABEEBCBDCABCEACEEBACDDD

TYT Fen      b  c       E   

Cevap Anahtarı B DBBEDACEBCAECDCAECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 11 6 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYTULLAH ALTIN 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,037 280,450 12 55 55 55 7560

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 21 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 17,89 20,79 22,25

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,00 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,70 1,25 1,57

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,08 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,29 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 7,07 8,55 8,58

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 3,06 9,22 9,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 1,69 1,91

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 3,25 10,91 11,21

Fizik 7 1 1 0,75 11 -0,01 0,95 1,17

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,15 1,18 1,28

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,46 1,67 2,02

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,61 3,80 4,47

Toplam: 120 33 21 27,75 23 28,82 44,05 46,52

TYT Türkçe D  Ccbd     deAEBBCbCDCbEBDacACACBDDccBA

Cevap Anahtarı A DCCCACCBBCDEBCAEBBCECDCAEBDDAACACBDDEABA

TYT Sosyal EacbA  Eeab Ca EA BE     

Cevap Anahtarı A EEBEABCEDBACCEBEACBEDDADC

TYT Matematik       b   A  Aa                         

Cevap Anahtarı A BEBADBADDEADAACABAEDABAACCDDBDCEDEDBBAAB

TYT Fen cE                  

Cevap Anahtarı A BEDBACDBEECADCACBDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 1 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE YAŞAR 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,613 280,450 9 48 48 48 7092

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 21 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 6 22,50 56 17,89 20,79 22,25

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,00 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,70 1,25 1,57

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,08 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,29 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 7,07 8,55 8,58

Toplam: 120 33 9 30,75 26 28,82 44,05 46,52

TYT Türkçe CCD a C   B aAEBEbBCD AECDBbDAAB d Ac DD

Cevap Anahtarı B CCDCCACBCBBCDAEBECBCDEAECDBADAABCCEABADD

TYT Sosyal EEAcb    a A C A EEB     

Cevap Anahtarı B EEABEEBCBDCABCEACEEBACDDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 20 14 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECENAZ ERÖZ 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,225 280,450 7 45 45 45 6745

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 21 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 17,89 20,79 22,25

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,00 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,70 1,25 1,57

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,08 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,29 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 7,07 8,55 8,58

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 3,06 9,22 9,30

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,19 1,69 1,91

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 3,25 10,91 11,21

Toplam: 120 39 24 33,00 28 28,82 44,05 46,52

TYT Türkçe DaCbAdC  deEdCAEdBbECDCAEBDDcAC d D cABA

Cevap Anahtarı A DCCCACCBBCDEBCAEBBCECDCAEBDDAACACBDDEABA

TYT Sosyal EbBbd bEacACCaBEAdBE     

Cevap Anahtarı A EEBEABCEDBACCEBEACBEDDADC

TYT Matematik B   D d b   bA     D   b       b        

Cevap Anahtarı A BEBADBADDEADAACABAEDABAACCDDBDCEDEDBBAAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 14 3 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 1 1 9
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TEPE 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,068 280,450 13 58 58 58 7971

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 21 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49 17,89 20,79 22,25

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,00 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,70 1,25 1,57

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,08 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,29 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 5 1 4,75 24 7,07 8,55 8,58

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 3,06 9,22 9,30

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,19 1,69 1,91

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 3,25 10,91 11,21

Toplam: 120 28 13 24,75 21 28,82 44,05 46,52

TYT Türkçe DC eACC   e d AEBBCECDa EBDDcACdbBeDd B 

Cevap Anahtarı A DCCCACCBBCDEBCAEBBCECDCAEBDDAACACBDDEABA

TYT Sosyal        E       EAbBE     

Cevap Anahtarı A EEBEABCEDBACCEBEACBEDDADC

TYT Matematik B d     a                              a

Cevap Anahtarı A BEBADBADDEADAACABAEDABAACCDDBDCEDEDBBAAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 11 6 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YÜKSEK 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,231 280,450 4 34 34 34 5306

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 21 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 17,89 20,79 22,25

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,00 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,70 1,25 1,57

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,08 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,29 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 7,07 8,55 8,58

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 3,06 9,22 9,30

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,19 1,69 1,91

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 3,25 10,91 11,21

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,01 0,95 1,17

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,15 1,18 1,28

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,46 1,67 2,02

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,61 3,80 4,47

Toplam: 120 48 25 41,75 35 28,82 44,05 46,52

TYT Türkçe deDdCeCeaaBCaAEBEaBCDbAECDBADcAcCaEAdADD

Cevap Anahtarı B CCDCCACBCBBCDAEBECBCDEAECDBADAABCCEABADD

TYT Sosyal EEABEEBdBbbcaCaACEEB     

Cevap Anahtarı B EEABEEBCBDCABCEACEEBACDDD

TYT Matematik  B E D eA   A cC  c                   a 

Cevap Anahtarı B ABBEBDDAADDEAAACABDEBAADCCABDDEDCDBEBABA

TYT Fen      c         A C  

Cevap Anahtarı B DBBEDACEBCAECDCAECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 1 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 11 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR AYVA 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,687 280,450 1 26 26 26 4067

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 21 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 17,89 20,79 22,25

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,00 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,70 1,25 1,57

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,08 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,29 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 7,07 8,55 8,58

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 3,06 9,22 9,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 1,69 1,91

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 3,25 10,91 11,21

Toplam: 120 53 15 49,25 41 28,82 44,05 46,52

TYT Türkçe DCaCACCaa   dCAEBBCECDCbEBeDAACACBDbEABA

Cevap Anahtarı A DCCCACCBBCDEBCAEBBCECDCAEBDDAACACBDDEABA

TYT Sosyal EEBEABbEaBceCE cACBE     

Cevap Anahtarı A EEBEABCEDBACCEBEACBEDDADC

TYT Matematik  EB DBAba   dA    E       DD            

Cevap Anahtarı A BEBADBADDEADAACABAEDABAACCDDBDCEDEDBBAAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 2 0 18
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA GÜNGÖR 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,787 280,450 17 64 64 64 8614

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 21 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 18 11,50 29 17,89 20,79 22,25

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,00 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,70 1,25 1,57

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,08 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,29 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 7,07 8,55 8,58

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 3,06 9,22 9,30

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,19 1,69 1,91

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 3,25 10,91 11,21

Fizik 7 1 0 1,00 14 -0,01 0,95 1,17

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,15 1,18 1,28

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,46 1,67 2,02

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,61 3,80 4,47

Toplam: 120 26 32 18,00 15 28,82 44,05 46,52

TYT Türkçe De eb    daceCAceBCbCDCAEBDDeAC bceDbecd

Cevap Anahtarı A DCCCACCBBCDEBCAEBBCECDCAEBDDAACACBDDEABA

TYT Sosyal EEcbb ddac  C  EA Bd     

Cevap Anahtarı A EEBEABCEDBACCEBEACBEDDADC

TYT Matematik e      e     A A         a             d

Cevap Anahtarı A BEBADBADDEADAACABAEDABAACCDDBDCEDEDBBAAB

TYT Fen B      d    b      C

Cevap Anahtarı A BEDBACDBEECADCACBDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 20 11 8 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 2 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 1 1 9
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇE NUR DERYA 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,898 280,450 6 41 41 41 5709

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 21 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 17,89 20,79 22,25

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,00 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,70 1,25 1,57

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,08 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,29 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 7,07 8,55 8,58

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 3,06 9,22 9,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 1,69 1,91

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 3,25 10,91 11,21

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,01 0,95 1,17

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,15 1,18 1,28

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,46 1,67 2,02

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 0,61 3,80 4,47

Toplam: 120 46 27 39,25 33 28,82 44,05 46,52

TYT Türkçe DeaCACCe  ebddAEBcCECDCAEBDDAACACBb bAdA

Cevap Anahtarı A DCCCACCBBCDEBCAEBBCECDCAEBDDAACACBDDEABA

TYT Sosyal EccEA bEcab Cc EAdBE     

Cevap Anahtarı A EEBEABCEDBACCEBEACBEDDADC

TYT Matematik BEaAD A D A A b    e   e                

Cevap Anahtarı A BEBADBADDEADAACABAEDABAACCDDBDCEDEDBBAAB

TYT Fen a     aB        aDaC

Cevap Anahtarı A BEDBACDBEECADCACBDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 11 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLTEN BAHADIR 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,624 280,450 16 63 63 63 8564

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 21 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 10 13,50 34 17,89 20,79 22,25

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,00 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,70 1,25 1,57

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,08 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,29 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 7,07 8,55 8,58

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 3,06 9,22 9,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 1,69 1,91

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 3,25 10,91 11,21

Toplam: 120 23 17 18,75 16 28,82 44,05 46,52

TYT Türkçe eCDae d    d AadECcCDEbECDBADAAa        

Cevap Anahtarı B CCDCCACBCBBCDAEBECBCDEAECDBADAABCCEABADD

TYT Sosyal cEAcc d      C A  EB     

Cevap Anahtarı B EEABEEBCBDCABCEACEEBACDDD

TYT Matematik    E  ec                    a           

Cevap Anahtarı B ABBEBDDAADDEAAACABDEBAADCCABDDEDCDBEBABA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 10 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL YAVUZ 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,598 280,450 11 53 53 53 7355

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 21 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 11 16,25 41 17,89 20,79 22,25

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,00 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,70 1,25 1,57

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,08 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,29 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 13 0 13,00 65 7,07 8,55 8,58

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,01 0,95 1,17

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,15 1,18 1,28

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,46 1,67 2,02

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,61 3,80 4,47

Toplam: 120 32 12 29,00 24 28,82 44,05 46,52

TYT Türkçe DddebaC     d AEB CbCDCAEBDD d AeBDDc dA

Cevap Anahtarı A DCCCACCBBCDEBCAEBBCECDCAEBDDAACACBDDEABA

TYT Sosyal EEBEA  ED   C  EACBE     

Cevap Anahtarı A EEBEABCEDBACCEBEACBEDDADC

TYT Fen     d               

Cevap Anahtarı A BEDBACDBEECADCACBDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 20 13 4 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM GÜNEVİ 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,522 280,450 21 69 69 69 8991

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 21 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 25 8,75 22 17,89 20,79 22,25

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,00 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,70 1,25 1,57

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,08 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,29 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 7,07 8,55 8,58

Matematik-1 30 4 11 1,25 4 3,06 9,22 9,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 1,69 1,91

TYT Matematik 40 4 11 1,25 3 3,25 10,91 11,21

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -0,01 0,95 1,17

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,15 1,18 1,28

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,46 1,67 2,02

TYT Fen 20 1 14 -2,50 -13 0,61 3,80 4,47

Toplam: 120 26 64 10,00 8 28,82 44,05 46,52

TYT Türkçe aCeabbdeaBdbcAEecaedDbcECDBeaAcBbCEeBAec

Cevap Anahtarı B CCDCCACBCBBCDAEBECBCDEAECDBADAABCCEABADD

TYT Sosyal cbAdEaBaecbAddaebEcB     

Cevap Anahtarı B EEABEEBCBDCABCEACEEBACDDD

TYT Matematik edcaeabcADbEAec                         

Cevap Anahtarı B ABBEBDDAADDEAAACABDEBAADCCABDDEDCDBEBABA

TYT Fen ecadabeacdeaCbd     

Cevap Anahtarı B DBBEDACEBCAECDCAECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 5 0
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 3 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA KAMER 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,816 280,450 3 32 32 32 5108

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 21 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 17,89 20,79 22,25

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,00 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,70 1,25 1,57

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,08 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,29 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 7,07 8,55 8,58

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 3,06 9,22 9,30

Geometri 10 3 1 2,75 28 0,19 1,69 1,91

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 3,25 10,91 11,21

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,01 0,95 1,17

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,15 1,18 1,28

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,46 1,67 2,02

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,61 3,80 4,47

Toplam: 120 49 24 43,00 36 28,82 44,05 46,52

TYT Türkçe dCDCdb    ddaAEBEbBCDEAECDBbDAAc bcABADe

Cevap Anahtarı B CCDCCACBCBBCDAEBECBCDEAECDBADAABCCEABADD

TYT Sosyal EEdcEEB ab A CaA ddB     

Cevap Anahtarı B EEABEEBCBDCABCEACEEBACDDD

TYT Matematik  BBE D dADDEA AC   E   a      d C     BA

Cevap Anahtarı B ABBEBDDAADDEAAACABDEBAADCCABDDEDCDBEBABA

TYT Fen      db        A  B 

Cevap Anahtarı B DBBEDACEBCAECDCAECBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 11 1 1 9
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR BOZBEY 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,387 280,450 20 68 68 68 8939

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 21 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 17 7,75 19 17,89 20,79 22,25

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,00 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,70 1,25 1,57

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,08 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 3,29 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19 7,07 8,55 8,58

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 3,06 9,22 9,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 1,69 1,91

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 3,25 10,91 11,21

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,01 0,95 1,17

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,15 1,18 1,28

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,46 1,67 2,02

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,61 3,80 4,47

Toplam: 120 19 30 11,50 10 28,82 44,05 46,52

TYT Türkçe DCdCA d c ecde  BdeE   AEBcc Ad bcecEAa 

Cevap Anahtarı A DCCCACCBBCDEBCAEBBCECDCAEBDDAACACBDDEABA

TYT Sosyal EEcbba EaBdbCa cA        

Cevap Anahtarı A EEBEABCEDBACCEBEACBEDDADC

TYT Matematik B e                     d               

Cevap Anahtarı A BEBADBADDEADAACABAEDABAACCDDBDCEDEDBBAAB

TYT Fen d c                 

Cevap Anahtarı A BEDBACDBEECADCACBDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
PARAGRAF YORUMU 20 6 8 30

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,232 280,450 8 46 46 46 6914

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 21 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 17,89 20,79 22,25

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,00 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,70 1,25 1,57

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,08 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,29 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 7,07 8,55 8,58

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 3,06 9,22 9,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 1,69 1,91

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 3,25 10,91 11,21

Toplam: 120 37 20 32,00 27 28,82 44,05 46,52

TYT Türkçe CeDeCAC CddCDAaBEecCDEAECDBAaeABCdaAddDD

Cevap Anahtarı B CCDCCACBCBBCDAEBECBCDEAECDBADAABCCEABADD

TYT Sosyal EEA bE b c b d AddEB     

Cevap Anahtarı B EEABEEBCBDCABCEACEEBACDDD

TYT Matematik     BD      A  C                        

Cevap Anahtarı B ABBEBDDAADDEAAACABDEBAADCCABDDEDCDBEBABA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 11 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA ÇETİN 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,839 280,450 10 49 49 49 7126

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 21 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 6 23,50 59 17,89 20,79 22,25

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,00 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,70 1,25 1,57

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,08 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,29 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 7,07 8,55 8,58

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 3,06 9,22 9,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 1,69 1,91

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 3,25 10,91 11,21

Toplam: 120 33 10 30,50 25 28,82 44,05 46,52

TYT Türkçe    C CCe Ca B AEdcbEC CAEBDD ACACBDDbABA

Cevap Anahtarı A DCCCACCBBCDEBCAEBBCECDCAEBDDAACACBDDEABA

TYT Sosyal Eb bb     AC a EA BE     

Cevap Anahtarı A EEBEABCEDBACCEBEACBEDDADC

TYT Matematik B                                       

Cevap Anahtarı A BEBADBADDEADAACABAEDABAACCDDBDCEDEDBBAAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 0 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 20 17 1 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,554 280,450 5 38 38 38 5443

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 21 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 17,89 20,79 22,25

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,00 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,70 1,25 1,57

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,08 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,29 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 7,07 8,55 8,58

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 3,06 9,22 9,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 1,69 1,91

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 3,25 10,91 11,21

Toplam: 120 46 20 41,00 34 28,82 44,05 46,52

TYT Türkçe DeaCbCCc  DbdCAddBCECDCAEBDDAACACBeDEABe

Cevap Anahtarı A DCCCACCBBCDEBCAEBBCECDCAEBDDAACACBDDEABA

TYT Sosyal EbdEeBdEacACdcBEAdBE     

Cevap Anahtarı A EEBEABCEDBACCEBEACBEDDADC

TYT Matematik BEBAD A     A     c                     

Cevap Anahtarı A BEBADBADDEADAACABAEDABAACCDDBDCEDEDBBAAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 2 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER AÇAR 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,581 280,450 14 59 59 59 7984

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 21 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 18 15,50 39 17,89 20,79 22,25

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,00 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,70 1,25 1,57

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,08 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,29 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 7,07 8,55 8,58

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 3,06 9,22 9,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 1,69 1,91

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 3,25 10,91 11,21

Fizik 7 1 4 0,00 0 -0,01 0,95 1,17

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,15 1,18 1,28

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,46 1,67 2,02

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 0,61 3,80 4,47

Toplam: 120 35 42 24,50 20 28,82 44,05 46,52

TYT Türkçe beaCcCbBa edabAEdBCECDCbEBDDAAbcdBebcAB 

Cevap Anahtarı A DCCCACCBBCDEBCAEBBCECDCAEBDDAACACBDDEABA

TYT Sosyal EccbedbdDcd CaBEAbBE     

Cevap Anahtarı A EEBEABCEDBACCEBEACBEDDADC

TYT Matematik BaB D  b  d  b           C              

Cevap Anahtarı A BEBADBADDEADAACABAEDABAACCDDBDCEDEDBBAAB

TYT Fen c  cAda  EC b b a ce

Cevap Anahtarı A BEDBACDBEECADCACBDEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 12 7 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 2 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 1 0 9
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 0 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE UMUTLU 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,621 280,450 2 29 29 29 4613

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 21 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 17,89 20,79 22,25

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,00 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,70 1,25 1,57

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,08 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,29 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 7,07 8,55 8,58

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 3,06 9,22 9,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 1,69 1,91

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 3,25 10,91 11,21

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,01 0,95 1,17

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,15 1,18 1,28

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 0,46 1,67 2,02

TYT Fen 20 5 0 5,00 25 0,61 3,80 4,47

Toplam: 120 51 21 45,75 38 28,82 44,05 46,52

TYT Türkçe DeaCACCB eeaddAEBBCECDCbEBDaeACACBDbaAaA

Cevap Anahtarı A DCCCACCBBCDEBCAEBBCECDCAEBDDAACACBDDEABA

TYT Sosyal EEcEAB E aA Cc dAdBE     

Cevap Anahtarı A EEBEABCEDBACCEBEACBEDDADC

TYT Matematik BE  D b e A AcC    D     C D            

Cevap Anahtarı A BEBADBADDEADAACABAEDABAACCDDBDCEDEDBBAAB

TYT Fen               ACBDE 

Cevap Anahtarı A BEDBACDBEECADCACBDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 1 2 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 11 2 0 18
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YILDIRIM 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,711 280,450 18 65 65 65 8650

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 21 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 28 5,00 13 17,89 20,79 22,25

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,00 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,70 1,25 1,57

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,08 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,29 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 7,07 8,55 8,58

Matematik-1 30 6 24 0,00 0 3,06 9,22 9,30

Geometri 10 3 7 1,25 13 0,19 1,69 1,91

TYT Matematik 40 9 31 1,25 3 3,25 10,91 11,21

Fizik 7 3 4 2,00 29 -0,01 0,95 1,17

Kimya 7 3 4 2,00 29 0,15 1,18 1,28

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,46 1,67 2,02

TYT Fen 20 6 14 2,50 13 0,61 3,80 4,47

Toplam: 120 38 82 17,50 15 28,82 44,05 46,52

TYT Türkçe dCadbACaeacCccceECBaebebbDBAaAeBaadeedeb

Cevap Anahtarı B CCDCCACBCBBCDAEBECBCDEAECDBADAABCCEABADD

TYT Sosyal EaABccdCdaaABCbAeEEB     

Cevap Anahtarı B EEABEEBCBDCABCEACEEBACDDD

TYT Matematik dedEdabcAebdeAAddceEaebeabcBabEDecBbedec

Cevap Anahtarı B ABBEBDDAADDEAAACABDEBAADCCABDDEDCDBEBABA

TYT Fen DeBaceCbedAECaebcdea

Cevap Anahtarı B DBBEDACEBCAECDCAECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 5 15 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 0 4 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 2 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 11 2 9 18
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 3 25
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 2 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP DK TYT 1

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
A EMİR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,020 280,450 1 24 24 24 3999

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 9194

Katılımlar: 1 69 69 69 9280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 26,25 20,79 22,25

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,41 2,44

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,75 1,25 1,57

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,75 1,22 1,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,75 3,67 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,03

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 8,75 8,55 8,58

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 11,75 9,22 9,30

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,69 1,91

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29 11,75 10,91 11,21

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,75 0,95 1,17

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,00 1,18 1,28

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 1,67 2,02

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 2,75 3,80 4,47

Toplam: 120 53 14 49,50 41 49,50 44,05 46,52

TYT Türkçe DCaCedC   D d AEBcCECDCAEBDDAACACBDDaAdA

Cevap Anahtarı A DCCCACCBBCDEBCAEBBCECDCAEBDDAACACBDDEABA

TYT Sosyal EccEAB EDed C  EA aE     

Cevap Anahtarı A EEBEABCEDBACCEBEACBEDDADC

TYT Matematik dEB D ADD A  AC B E   A                 

Cevap Anahtarı A BEBADBADDEADAACABAEDABAACCDDBDCEDEDBBAAB

TYT Fen     dC BE           

Cevap Anahtarı A BEDBACDBEECADCACBDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 4 3 1 75
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 11 3 0 27
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 0 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
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