
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT 82 172 588 31498

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,3 12,5 19,22 12,0 3,4 11,16 18,8 4,3 17,75 7,6 3,9 6,64 60,8 24,0 54,77 305,010

Okul Ortalaması 20,4 13,4 17,05 11,0 3,7 10,08 15,7 3,9 14,76 6,2 3,2 5,45 53,4 24,1 47,34 284,470

KATILIMLAR

1 0 SUDE BİRGİN  MA 38 2 37,50 20 0 20,00 39 1 38,75 19 1 18,75 116 4 115,00 485,137 1 1 1 1 12

2 0 KEVSER KARTAL  MA 35 5 33,75 19 1 18,75 39 1 38,75 17 3 16,25 110 10 107,50 462,689 2 2 3 9 173

3 0 GÖKÇEN MAVİ  MA 36 4 35,00 15 4 14,00 38 2 37,50 19 1 18,75 108 11 105,25 456,588 3 3 5 14 286

4 0 HAYRUNNİSA  MA 31 9 28,75 17 2 16,50 39 1 38,75 17 2 16,50 104 14 100,50 442,326 4 4 6 27 855

5 0 REYYAN AKIN  MA 30 10 27,50 18 2 17,50 34 4 33,00 19 1 18,75 101 17 96,75 431,889 5 5 10 41 1448

6 0 ZEYNEP YILMAZ  MA 31 9 28,75 17 1 16,75 35 1 34,75 16 2 15,50 99 13 95,75 428,210 6 6 13 50 1714

7 0 RABİA BOZDEMİR  MA 30 9 27,75 17 3 16,25 35 3 34,25 16 4 15,00 98 19 93,25 420,797 7 7 18 68 2310

8 0 SÜMEYYE ENGİN  MA 30 9 27,75 17 3 16,25 32 3 31,25 16 4 15,00 95 19 90,25 412,020 8 8 24 90 3079

9 0 BERRA DAYI  MA 27 9 24,75 19 1 18,75 33 1 32,75 12 2 11,50 91 13 87,75 404,006 9 9 32 117 3861

10 0 F CEYDA  MA 31 3 30,25 14 5 12,75 29 4 28,00 14 5 12,75 88 17 83,75 392,421 10 10 37 141 5058

11 0 ALPEREN ÇAKIR  MA 31 7 29,25 18 0 18,00 33 1 32,75 4 1 3,75 86 9 83,75 390,493 11 11 39 147 5288

12 0 ZEYNEP SOLMAZ  MA 28 12 25,00 18 2 17,50 34 5 32,75 8 8 6,00 88 27 81,25 383,748 12 12 41 166 6019

13 0 İLAYDA DAŞDEMİR  MA 26 12 23,00 16 3 15,25 28 6 26,50 16 1 15,75 86 22 80,50 383,733 13 13 42 167 6021

14 0 SENA UYGUN  MA 27 11 24,25 19 1 18,75 27 1 26,75 10 2 9,50 83 15 79,25 378,703 14 14 43 173 6611

15 0 MÜNTEHA ASA  MA 28 9 25,75 14 1 13,75 28 3 27,25 13 4 12,00 83 17 78,75 377,715 15 15 46 176 6723

16 0 MEHLİKA  MA 25 14 21,50 12 6 10,50 30 2 29,50 17 3 16,25 84 25 77,75 375,772 16 16 50 186 6949

17 0 BEGÜM GİZİROĞLU  MA 20 19 15,25 14 3 13,25 36 3 35,25 14 5 12,75 84 30 76,50 371,473 17 17 52 198 7463

18 0 EMİR YÜKSEL  MA 31 7 29,25 14 1 13,75 27 0 27,00 7 5 5,75 79 13 75,75 367,487 18 18 55 211 7905

19 0 GÖKÇE NUR DERYA  MB 34 4 33,00 17 0 17,00 19 1 18,75 2 0 2,00 72 5 70,75 351,997 1 19 63 250 9794

20 0 ENİSE AYVA  MA 27 10 24,50 8 5 6,75 29 7 27,25 13 7 11,25 77 29 69,75 351,161 19 20 64 252 9890

21 0 FATMA G  MA 24 15 20,25 17 3 16,25 22 7 20,25 14 5 12,75 77 30 69,50 350,943 20 21 65 253 9917

22 0 YUNUS EMRE METE  MA 21 14 17,50 18 1 17,75 22 4 21,00 13 3 12,25 74 22 68,50 347,970 21 22 69 262 10297

23 0 ŞENNUR  MA 26 11 23,25 13 6 11,50 23 3 22,25 10 1 9,75 72 21 66,75 342,125 22 23 74 283 11036

24 0 YASİR KARA  MA 24 12 21,00 12 8 10,00 26 6 24,50 12 4 11,00 74 30 66,50 341,694 23 24 76 286 11089

25 0 EMİRHAN TOPRAKSEVER MA 18 20 13,00 15 5 13,75 26 3 25,25 12 6 10,50 71 34 62,50 330,059 24 25 83 324 12585

26 0 YUNUS EMRE KUTLU  MA 25 14 21,50 13 7 11,25 24 4 23,00 8 9 5,75 70 34 61,50 325,903 25 26 85 331 13114

27 0 KÜBRA KAMER  MB 23 11 20,25 16 1 15,75 25 4 24,00 1 2 0,50 65 18 60,50 321,880 2 27 87 340 13643

28 0 BEYZA CENGİZ  MA 26 10 23,50 13 3 12,25 14 9 11,75 10 6 8,50 63 28 56,00 310,402 26 28 89 380 15263

29 0 ADİL GEZERZY  MA 24 7 22,25 14 2 13,50 13 5 11,75 9 3 8,25 60 17 55,75 309,651 27 29 90 383 15345

30 0 HATİCE ERYILMAZ  MA 21 14 17,50 10 3 9,25 22 2 21,50 6 2 5,50 59 21 53,75 303,220 28 30 91 396 16221

31 0 NESLİHAN DOLAŞKAN  MA 18 15 14,25 10 3 9,25 23 4 22,00 8 3 7,25 59 25 52,75 300,740 29 31 95 406 16560

32 0 GAMZE SA   19 15 15,25 15 3 14,25 19 4 18,00 6 3 5,25 59 25 52,75 300,334 1 32 96 408 16626

33 0 FATMANUR AYVA  MB 25 12 22,00 16 3 15,25 14 5 12,75 3 1 2,75 58 21 52,75 299,674 3 33 98 412 16730

34 0 ÖMER ÜNLÜ  MA 22 14 18,50 11 4 10,00 18 4 17,00 7 4 6,00 58 26 51,50 296,741 30 34 100 417 17173

35 0 ŞEYDA ALTUN  MA 21 12 18,00 7 0 7,00 21 2 20,50 6 1 5,75 55 15 51,25 295,929 31 35 101 419 17279

36 0 DİLRUBA GÜLSÜN  MA 20 12 17,00 14 1 13,75 21 3 20,25 55 16 51,00 294,010 32 36 103 426 17535

37 0 SÜMEYYE  MB 26 12 23,00 17 3 16,25 10 8 8,00 4 2 3,50 57 25 50,75 293,984 4 37 104 427 17537

38 0 MUSTAFA ÇULLU  MB 22 15 18,25 14 4 13,00 19 7 17,25 2 1 1,75 57 27 50,25 292,176 5 38 108 433 17799

39 0 ELİF NİSA ARAN  MA 20 18 15,50 16 3 15,25 13 1 12,75 8 7 6,25 57 29 49,75 291,787 33 39 109 435 17858

40 0 MELİS GÜNEVİ  MA 18 5 16,75 7 0 7,00 23 2 22,50 3 0 3,00 51 7 49,25 289,487 34 40 110 440 18147

41 0 SUDE UMUTLU  M 26 12 23,00 12 4 11,00 13 1 12,75 3 2 2,50 54 19 49,25 289,314 1 41 111 441 18167

42 0 İKRA TINMAZ  MA 16 21 10,75 10 9 7,75 26 4 25,00 7 12 4,00 59 46 47,50 284,700 35 42 115 455 18852

43 0 ELİF YÜKSEK  MB 25 15 21,25 16 4 15,00 6 1 5,75 3 1 2,75 50 21 44,75 276,280 6 43 121 469 19961

44 0 RÜVA  MB 23 15 19,25 14 5 12,75 10 4 9,00 47 24 41,00 264,705 7 44 125 490 21469

45 0 FATMANUR CANYAVUZ   18 21 12,75 10 3 9,25 16 8 14,00 5 6 3,50 49 38 39,50 261,168 2 45 128 498 21926

46 0 SEHER KAYA  MA 15 14 11,50 11 3 10,25 12 6 10,50 8 5 6,75 46 28 39,00 260,462 36 46 129 501 22021

47 0 SUDE KUL  M 24 11 21,25 11 5 9,75 8 7 6,25 43 23 37,25 253,667 2 47 132 513 22911

48 0 BEYTULLAH ALTIN  M 18 19 13,25 14 3 13,25 8 2 7,50 3 1 2,75 43 25 36,75 252,992 3 48 133 514 22990
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT 82 172 588 31498

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,3 12,5 19,22 12,0 3,4 11,16 18,8 4,3 17,75 7,6 3,9 6,64 60,8 24,0 54,77 305,010

Okul Ortalaması 20,4 13,4 17,05 11,0 3,7 10,08 15,7 3,9 14,76 6,2 3,2 5,45 53,4 24,1 47,34 284,470

KATILIMLAR

49 0 RÜMEYSA ÇETİN  MB 21 13 17,75 12 2 11,50 7 0 7,00 1 5 -0,25 41 20 36,00 250,034 8 49 134 520 23349

50 0 RIFAT DERE  MA 20 10 17,50 7 2 6,50 9 6 7,50 3 2 2,50 39 20 34,00 244,743 37 50 135 526 24022

51 0 AHMET KAAN TAŞKIN  MA 17 18 12,50 15 2 14,50 4 2 3,50 4 6 2,50 40 28 33,00 241,993 38 51 136 528 24321

52 0 MELİSA ŞEN  MB 17 11 14,25 4 0 4,00 13 3 12,25 3 9 0,75 37 23 31,25 236,336 9 52 137 532 24934

53 0 HATİCE ATK  MB 20 17 15,75 10 6 8,50 8 7 6,25 0 2 -0,50 38 32 30,00 232,426 10 53 138 537 25412

54 0 AZRA GÜLSÜN  MB 18 16 14,00 8 1 7,75 7 2 6,50 1 0 1,00 34 19 29,25 230,587 11 54 139 541 25617

55 0 BUSE YAŞAR  MB 21 6 19,50 7 3 6,25 2 1 1,75 1 0 1,00 31 10 28,50 228,282 12 55 141 544 25847

56 0 ECENAZ ERÖZ  MB 20 16 16,00 9 7 7,25 7 6 5,50 0 1 -0,25 36 30 28,50 228,075 13 56 142 545 25875

57 0 BÜŞRA BAŞALAN  MA 17 21 11,75 12 5 10,75 1 3 0,25 5 1 4,75 35 30 27,50 226,375 39 57 143 547 26053

58 0 AYTEN AÇELYA SEZGİN  MB 19 16 15,00 9 5 7,75 3 2 2,50 2 1 1,75 33 24 27,00 224,155 14 58 144 549 26277

59 0 REYYAN AŞAR  MB 17 16 13,00 10 3 9,25 3 3 2,25 1 0 1,00 31 22 25,50 219,650 15 59 146 553 26745

60 0 IRMAK ÖZDİL  MA 10 14 6,50 2 5 0,75 12 7 10,25 6 4 5,00 30 30 22,50 211,780 40 60 148 557 27558

61 0 HÜSEYİN DÖNER  MB 15 6 13,50 7 2 6,50 1 1 0,75 23 9 20,75 205,492 16 61 150 559 28086

62 0 SUDE YAMAN  MA 14 8 12,00 5 3 4,25 5 4 4,00 1 6 -0,50 25 21 19,75 202,455 41 62 152 561 28340

63 0 ZEYNEP NAZ ÖZKARA  MB 17 20 12,00 9 6 7,50 26 26 19,50 201,872 17 63 153 563 28376

64 0 SENA GÜLSEREN  MB 16 11 13,25 4 2 3,50 3 3 2,25 23 16 19,00 200,844 18 64 154 565 28456

65 0 FATIMA ORDU  M 15 14 11,50 2 3 1,25 5 2 4,50 2 1 1,75 24 20 19,00 200,737 4 65 155 566 28463

66 0 HATİCE NUR TAKLAK  M 10 14 6,50 4 2 3,50 8 1 7,75 1 1 0,75 23 18 18,50 199,162 5 66 156 567 28576

67 0 FEYZA GÜNGÖR  MB 12 17 7,75 8 7 6,25 1 5 -0,25 5 5 3,75 26 34 17,50 196,915 19 67 157 570 28742

68 0 DOĞAN ALP TARI  MA 13 12 10,00 8 4 7,00 1 1 0,75 22 17 17,75 196,781 42 68 158 571 28755

69 0 HİLAL YAVUZ  MB 14 11 11,25 7 1 6,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 21 15 17,25 195,238 20 69 159 572 28854

70 0 SEHER AÇAR  MB 13 24 7,00 4 14 0,50 4 3 3,25 7 7 5,25 28 48 16,00 192,808 21 70 160 573 29022

71 0 HALİL EREN ORAL  MA 5 5 3,75 8 1 7,75 4 9 1,75 4 6 2,50 21 21 15,75 191,602 43 71 161 574 29098

72 0 ELİF TEPE  MB 9 17 4,75 4 2 3,50 7 3 6,25 1 4 0,00 21 26 14,50 187,323 22 72 162 575 29330

73 0 E Ö  MA 9 15 5,25 6 2 5,50 3 3 2,25 2 3 1,25 20 23 14,25 186,884 44 73 163 577 29351

74 0 BUSE ATAK  MA 10 22 4,50 3 6 1,50 4 7 2,25 6 4 5,00 23 39 13,25 184,761 45 74 164 579 29482

75 0 PINAR BOZBEY  M 13 19 8,25 4 12 1,00 3 3 2,25 4 11 1,25 24 45 12,75 182,394 6 75 165 580 29593

76 0 EBRAR  MB 8 19 3,25 2 2 1,50 10 6 8,50 0 2 -0,50 20 29 12,75 182,095 23 76 166 581 29620

77 0 GÜLTEN BAHADIR  M 8 5 6,75 1 2 0,50 4 2 3,50 13 9 10,75 176,285 7 77 167 582 29897

78 0 ZEYNEP YILDIRIM  MB 12 28 5,00 8 12 5,00 6 34 -2,50 6 14 2,50 32 88 10,00 174,728 24 78 168 583 29973

79 0 İREM ÖZKUL  M 10 21 4,75 3 8 1,00 4 0 4,00 1 5 -0,25 18 34 9,50 172,612 8 79 169 584 30067

80 0 AYLİN AÇAR  MB 9 21 3,75 5 4 4,00 1 3 0,25 15 28 8,00 168,386 25 80 170 585 30252

81 0 ZEYNEP UÇKAN  M 10 26 3,50 3 2 2,50 1 3 0,25 1 2 0,50 15 33 6,75 164,772 9 81 171 587 30410

82 0 İREM GÜNEVİ  MB 10 30 2,50 2 18 -2,50 2 18 -2,50 14 66 -2,50 137,561 26 82 172 588 31124
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT 82 172 588 31498

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,3 12,5 19,22 12,0 3,4 11,16 18,8 4,3 17,75 7,6 3,9 6,64 60,8 24,0 54,77 305,010

Okul Ortalaması 20,4 13,4 17,05 11,0 3,7 10,08 15,7 3,9 14,76 6,2 3,2 5,45 53,4 24,1 47,34 284,470

KATILIMLAR
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT 82 172 588 31498

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,3 12,5 19,22 12,0 3,4 11,16 18,8 4,3 17,75 7,6 3,9 6,64 60,8 24,0 54,77 305,010

Okul Ortalaması 20,4 13,4 17,05 11,0 3,7 10,08 15,7 3,9 14,76 6,2 3,2 5,45 53,4 24,1 47,34 284,470

KATILIMLAR

1 0 SUDE BİRGİN  MA 38 2 37,50 20 0 20,00 39 1 38,75 19 1 18,75 116 4 115,00 485,137 1 1 1 1 12

2 0 KEVSER KARTAL  MA 35 5 33,75 19 1 18,75 39 1 38,75 17 3 16,25 110 10 107,50 462,689 2 2 3 9 173

3 0 GÖKÇEN MAVİ  MA 36 4 35,00 15 4 14,00 38 2 37,50 19 1 18,75 108 11 105,25 456,588 3 3 5 14 286

4 0 HAYRUNNİSA  MA 31 9 28,75 17 2 16,50 39 1 38,75 17 2 16,50 104 14 100,50 442,326 4 4 6 27 855

5 0 REYYAN AKIN  MA 30 10 27,50 18 2 17,50 34 4 33,00 19 1 18,75 101 17 96,75 431,889 5 5 10 41 1448

6 0 ZEYNEP YILMAZ  MA 31 9 28,75 17 1 16,75 35 1 34,75 16 2 15,50 99 13 95,75 428,210 6 6 13 50 1714

7 0 RABİA BOZDEMİR  MA 30 9 27,75 17 3 16,25 35 3 34,25 16 4 15,00 98 19 93,25 420,797 7 7 18 68 2310

8 0 SÜMEYYE ENGİN  MA 30 9 27,75 17 3 16,25 32 3 31,25 16 4 15,00 95 19 90,25 412,020 8 8 24 90 3079

9 0 BERRA DAYI  MA 27 9 24,75 19 1 18,75 33 1 32,75 12 2 11,50 91 13 87,75 404,006 9 9 32 117 3861

10 0 F CEYDA  MA 31 3 30,25 14 5 12,75 29 4 28,00 14 5 12,75 88 17 83,75 392,421 10 10 37 141 5058

11 0 ALPEREN ÇAKIR  MA 31 7 29,25 18 0 18,00 33 1 32,75 4 1 3,75 86 9 83,75 390,493 11 11 39 147 5288

12 0 ZEYNEP SOLMAZ  MA 28 12 25,00 18 2 17,50 34 5 32,75 8 8 6,00 88 27 81,25 383,748 12 12 41 166 6019

13 0 İLAYDA DAŞDEMİR  MA 26 12 23,00 16 3 15,25 28 6 26,50 16 1 15,75 86 22 80,50 383,733 13 13 42 167 6021

14 0 SENA UYGUN  MA 27 11 24,25 19 1 18,75 27 1 26,75 10 2 9,50 83 15 79,25 378,703 14 14 43 173 6611

15 0 MÜNTEHA ASA  MA 28 9 25,75 14 1 13,75 28 3 27,25 13 4 12,00 83 17 78,75 377,715 15 15 46 176 6723

16 0 MEHLİKA  MA 25 14 21,50 12 6 10,50 30 2 29,50 17 3 16,25 84 25 77,75 375,772 16 16 50 186 6949

17 0 BEGÜM GİZİROĞLU  MA 20 19 15,25 14 3 13,25 36 3 35,25 14 5 12,75 84 30 76,50 371,473 17 17 52 198 7463

18 0 EMİR YÜKSEL  MA 31 7 29,25 14 1 13,75 27 0 27,00 7 5 5,75 79 13 75,75 367,487 18 18 55 211 7905

19 0 GÖKÇE NUR DERYA  MB 34 4 33,00 17 0 17,00 19 1 18,75 2 0 2,00 72 5 70,75 351,997 1 19 63 250 9794

20 0 ENİSE AYVA  MA 27 10 24,50 8 5 6,75 29 7 27,25 13 7 11,25 77 29 69,75 351,161 19 20 64 252 9890

21 0 FATMA G  MA 24 15 20,25 17 3 16,25 22 7 20,25 14 5 12,75 77 30 69,50 350,943 20 21 65 253 9917

22 0 YUNUS EMRE METE  MA 21 14 17,50 18 1 17,75 22 4 21,00 13 3 12,25 74 22 68,50 347,970 21 22 69 262 10297

23 0 ŞENNUR  MA 26 11 23,25 13 6 11,50 23 3 22,25 10 1 9,75 72 21 66,75 342,125 22 23 74 283 11036

24 0 YASİR KARA  MA 24 12 21,00 12 8 10,00 26 6 24,50 12 4 11,00 74 30 66,50 341,694 23 24 76 286 11089

25 0 EMİRHAN TOPRAKSEVER MA 18 20 13,00 15 5 13,75 26 3 25,25 12 6 10,50 71 34 62,50 330,059 24 25 83 324 12585

26 0 YUNUS EMRE KUTLU  MA 25 14 21,50 13 7 11,25 24 4 23,00 8 9 5,75 70 34 61,50 325,903 25 26 85 331 13114

27 0 KÜBRA KAMER  MB 23 11 20,25 16 1 15,75 25 4 24,00 1 2 0,50 65 18 60,50 321,880 2 27 87 340 13643

28 0 BEYZA CENGİZ  MA 26 10 23,50 13 3 12,25 14 9 11,75 10 6 8,50 63 28 56,00 310,402 26 28 89 380 15263

29 0 ADİL GEZERZY  MA 24 7 22,25 14 2 13,50 13 5 11,75 9 3 8,25 60 17 55,75 309,651 27 29 90 383 15345

30 0 HATİCE ERYILMAZ  MA 21 14 17,50 10 3 9,25 22 2 21,50 6 2 5,50 59 21 53,75 303,220 28 30 91 396 16221

31 0 NESLİHAN DOLAŞKAN  MA 18 15 14,25 10 3 9,25 23 4 22,00 8 3 7,25 59 25 52,75 300,740 29 31 95 406 16560

32 0 GAMZE SA   19 15 15,25 15 3 14,25 19 4 18,00 6 3 5,25 59 25 52,75 300,334 1 32 96 408 16626

33 0 FATMANUR AYVA  MB 25 12 22,00 16 3 15,25 14 5 12,75 3 1 2,75 58 21 52,75 299,674 3 33 98 412 16730

34 0 ÖMER ÜNLÜ  MA 22 14 18,50 11 4 10,00 18 4 17,00 7 4 6,00 58 26 51,50 296,741 30 34 100 417 17173

35 0 ŞEYDA ALTUN  MA 21 12 18,00 7 0 7,00 21 2 20,50 6 1 5,75 55 15 51,25 295,929 31 35 101 419 17279

36 0 DİLRUBA GÜLSÜN  MA 20 12 17,00 14 1 13,75 21 3 20,25 55 16 51,00 294,010 32 36 103 426 17535

37 0 SÜMEYYE  MB 26 12 23,00 17 3 16,25 10 8 8,00 4 2 3,50 57 25 50,75 293,984 4 37 104 427 17537

38 0 MUSTAFA ÇULLU  MB 22 15 18,25 14 4 13,00 19 7 17,25 2 1 1,75 57 27 50,25 292,176 5 38 108 433 17799

39 0 ELİF NİSA ARAN  MA 20 18 15,50 16 3 15,25 13 1 12,75 8 7 6,25 57 29 49,75 291,787 33 39 109 435 17858

40 0 MELİS GÜNEVİ  MA 18 5 16,75 7 0 7,00 23 2 22,50 3 0 3,00 51 7 49,25 289,487 34 40 110 440 18147

41 0 SUDE UMUTLU  M 26 12 23,00 12 4 11,00 13 1 12,75 3 2 2,50 54 19 49,25 289,314 1 41 111 441 18167

42 0 İKRA TINMAZ  MA 16 21 10,75 10 9 7,75 26 4 25,00 7 12 4,00 59 46 47,50 284,700 35 42 115 455 18852

43 0 ELİF YÜKSEK  MB 25 15 21,25 16 4 15,00 6 1 5,75 3 1 2,75 50 21 44,75 276,280 6 43 121 469 19961

44 0 RÜVA  MB 23 15 19,25 14 5 12,75 10 4 9,00 47 24 41,00 264,705 7 44 125 490 21469

45 0 FATMANUR CANYAVUZ   18 21 12,75 10 3 9,25 16 8 14,00 5 6 3,50 49 38 39,50 261,168 2 45 128 498 21926

46 0 SEHER KAYA  MA 15 14 11,50 11 3 10,25 12 6 10,50 8 5 6,75 46 28 39,00 260,462 36 46 129 501 22021

47 0 SUDE KUL  M 24 11 21,25 11 5 9,75 8 7 6,25 43 23 37,25 253,667 2 47 132 513 22911

48 0 BEYTULLAH ALTIN  M 18 19 13,25 14 3 13,25 8 2 7,50 3 1 2,75 43 25 36,75 252,992 3 48 133 514 22990
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT 82 172 588 31498

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,3 12,5 19,22 12,0 3,4 11,16 18,8 4,3 17,75 7,6 3,9 6,64 60,8 24,0 54,77 305,010

Okul Ortalaması 20,4 13,4 17,05 11,0 3,7 10,08 15,7 3,9 14,76 6,2 3,2 5,45 53,4 24,1 47,34 284,470

KATILIMLAR

49 0 RÜMEYSA ÇETİN  MB 21 13 17,75 12 2 11,50 7 0 7,00 1 5 -0,25 41 20 36,00 250,034 8 49 134 520 23349

50 0 RIFAT DERE  MA 20 10 17,50 7 2 6,50 9 6 7,50 3 2 2,50 39 20 34,00 244,743 37 50 135 526 24022

51 0 AHMET KAAN TAŞKIN  MA 17 18 12,50 15 2 14,50 4 2 3,50 4 6 2,50 40 28 33,00 241,993 38 51 136 528 24321

52 0 MELİSA ŞEN  MB 17 11 14,25 4 0 4,00 13 3 12,25 3 9 0,75 37 23 31,25 236,336 9 52 137 532 24934

53 0 HATİCE ATK  MB 20 17 15,75 10 6 8,50 8 7 6,25 0 2 -0,50 38 32 30,00 232,426 10 53 138 537 25412

54 0 AZRA GÜLSÜN  MB 18 16 14,00 8 1 7,75 7 2 6,50 1 0 1,00 34 19 29,25 230,587 11 54 139 541 25617

55 0 BUSE YAŞAR  MB 21 6 19,50 7 3 6,25 2 1 1,75 1 0 1,00 31 10 28,50 228,282 12 55 141 544 25847

56 0 ECENAZ ERÖZ  MB 20 16 16,00 9 7 7,25 7 6 5,50 0 1 -0,25 36 30 28,50 228,075 13 56 142 545 25875

57 0 BÜŞRA BAŞALAN  MA 17 21 11,75 12 5 10,75 1 3 0,25 5 1 4,75 35 30 27,50 226,375 39 57 143 547 26053

58 0 AYTEN AÇELYA SEZGİN  MB 19 16 15,00 9 5 7,75 3 2 2,50 2 1 1,75 33 24 27,00 224,155 14 58 144 549 26277

59 0 REYYAN AŞAR  MB 17 16 13,00 10 3 9,25 3 3 2,25 1 0 1,00 31 22 25,50 219,650 15 59 146 553 26745

60 0 IRMAK ÖZDİL  MA 10 14 6,50 2 5 0,75 12 7 10,25 6 4 5,00 30 30 22,50 211,780 40 60 148 557 27558

61 0 HÜSEYİN DÖNER  MB 15 6 13,50 7 2 6,50 1 1 0,75 23 9 20,75 205,492 16 61 150 559 28086

62 0 SUDE YAMAN  MA 14 8 12,00 5 3 4,25 5 4 4,00 1 6 -0,50 25 21 19,75 202,455 41 62 152 561 28340

63 0 ZEYNEP NAZ ÖZKARA  MB 17 20 12,00 9 6 7,50 26 26 19,50 201,872 17 63 153 563 28376

64 0 SENA GÜLSEREN  MB 16 11 13,25 4 2 3,50 3 3 2,25 23 16 19,00 200,844 18 64 154 565 28456

65 0 FATIMA ORDU  M 15 14 11,50 2 3 1,25 5 2 4,50 2 1 1,75 24 20 19,00 200,737 4 65 155 566 28463

66 0 HATİCE NUR TAKLAK  M 10 14 6,50 4 2 3,50 8 1 7,75 1 1 0,75 23 18 18,50 199,162 5 66 156 567 28576

67 0 FEYZA GÜNGÖR  MB 12 17 7,75 8 7 6,25 1 5 -0,25 5 5 3,75 26 34 17,50 196,915 19 67 157 570 28742

68 0 DOĞAN ALP TARI  MA 13 12 10,00 8 4 7,00 1 1 0,75 22 17 17,75 196,781 42 68 158 571 28755

69 0 HİLAL YAVUZ  MB 14 11 11,25 7 1 6,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 21 15 17,25 195,238 20 69 159 572 28854

70 0 SEHER AÇAR  MB 13 24 7,00 4 14 0,50 4 3 3,25 7 7 5,25 28 48 16,00 192,808 21 70 160 573 29022

71 0 HALİL EREN ORAL  MA 5 5 3,75 8 1 7,75 4 9 1,75 4 6 2,50 21 21 15,75 191,602 43 71 161 574 29098

72 0 ELİF TEPE  MB 9 17 4,75 4 2 3,50 7 3 6,25 1 4 0,00 21 26 14,50 187,323 22 72 162 575 29330

73 0 E Ö  MA 9 15 5,25 6 2 5,50 3 3 2,25 2 3 1,25 20 23 14,25 186,884 44 73 163 577 29351

74 0 BUSE ATAK  MA 10 22 4,50 3 6 1,50 4 7 2,25 6 4 5,00 23 39 13,25 184,761 45 74 164 579 29482

75 0 PINAR BOZBEY  M 13 19 8,25 4 12 1,00 3 3 2,25 4 11 1,25 24 45 12,75 182,394 6 75 165 580 29593

76 0 EBRAR  MB 8 19 3,25 2 2 1,50 10 6 8,50 0 2 -0,50 20 29 12,75 182,095 23 76 166 581 29620

77 0 GÜLTEN BAHADIR  M 8 5 6,75 1 2 0,50 4 2 3,50 13 9 10,75 176,285 7 77 167 582 29897

78 0 ZEYNEP YILDIRIM  MB 12 28 5,00 8 12 5,00 6 34 -2,50 6 14 2,50 32 88 10,00 174,728 24 78 168 583 29973

79 0 İREM ÖZKUL  M 10 21 4,75 3 8 1,00 4 0 4,00 1 5 -0,25 18 34 9,50 172,612 8 79 169 584 30067

80 0 AYLİN AÇAR  MB 9 21 3,75 5 4 4,00 1 3 0,25 15 28 8,00 168,386 25 80 170 585 30252

81 0 ZEYNEP UÇKAN  M 10 26 3,50 3 2 2,50 1 3 0,25 1 2 0,50 15 33 6,75 164,772 9 81 171 587 30410

82 0 İREM GÜNEVİ  MB 10 30 2,50 2 18 -2,50 2 18 -2,50 14 66 -2,50 137,561 26 82 172 588 31124

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

                                                2 / 3



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT 82 172 588 31498

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,3 12,5 19,22 12,0 3,4 11,16 18,8 4,3 17,75 7,6 3,9 6,64 60,8 24,0 54,77 305,010

Okul Ortalaması 20,4 13,4 17,05 11,0 3,7 10,08 15,7 3,9 14,76 6,2 3,2 5,45 53,4 24,1 47,34 284,470

KATILIMLAR
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT 82 172 588 31498

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,3 12,5 19,22 12,0 3,4 11,16 18,8 4,3 17,75 7,6 3,9 6,64 60,8 24,0 54,77 305,010

Okul Ortalaması 20,4 13,4 17,05 11,0 3,7 10,08 15,7 3,9 14,76 6,2 3,2 5,45 53,4 24,1 47,34 284,470

KATILIMLAR

1 0 SUDE BİRGİN  MA 38 2 37,50 20 0 20,00 39 1 38,75 19 1 18,75 116 4 115,00 485,137 1 1 1 1 12

2 0 KEVSER KARTAL  MA 35 5 33,75 19 1 18,75 39 1 38,75 17 3 16,25 110 10 107,50 462,689 2 2 3 9 173

3 0 GÖKÇEN MAVİ  MA 36 4 35,00 15 4 14,00 38 2 37,50 19 1 18,75 108 11 105,25 456,588 3 3 5 14 286

4 0 HAYRUNNİSA  MA 31 9 28,75 17 2 16,50 39 1 38,75 17 2 16,50 104 14 100,50 442,326 4 4 6 27 855

5 0 REYYAN AKIN  MA 30 10 27,50 18 2 17,50 34 4 33,00 19 1 18,75 101 17 96,75 431,889 5 5 10 41 1448

6 0 ZEYNEP YILMAZ  MA 31 9 28,75 17 1 16,75 35 1 34,75 16 2 15,50 99 13 95,75 428,210 6 6 13 50 1714

7 0 RABİA BOZDEMİR  MA 30 9 27,75 17 3 16,25 35 3 34,25 16 4 15,00 98 19 93,25 420,797 7 7 18 68 2310

8 0 SÜMEYYE ENGİN  MA 30 9 27,75 17 3 16,25 32 3 31,25 16 4 15,00 95 19 90,25 412,020 8 8 24 90 3079

9 0 BERRA DAYI  MA 27 9 24,75 19 1 18,75 33 1 32,75 12 2 11,50 91 13 87,75 404,006 9 9 32 117 3861

10 0 F CEYDA  MA 31 3 30,25 14 5 12,75 29 4 28,00 14 5 12,75 88 17 83,75 392,421 10 10 37 141 5058

11 0 ALPEREN ÇAKIR  MA 31 7 29,25 18 0 18,00 33 1 32,75 4 1 3,75 86 9 83,75 390,493 11 11 39 147 5288

12 0 ZEYNEP SOLMAZ  MA 28 12 25,00 18 2 17,50 34 5 32,75 8 8 6,00 88 27 81,25 383,748 12 12 41 166 6019

13 0 İLAYDA DAŞDEMİR  MA 26 12 23,00 16 3 15,25 28 6 26,50 16 1 15,75 86 22 80,50 383,733 13 13 42 167 6021

14 0 SENA UYGUN  MA 27 11 24,25 19 1 18,75 27 1 26,75 10 2 9,50 83 15 79,25 378,703 14 14 43 173 6611

15 0 MÜNTEHA ASA  MA 28 9 25,75 14 1 13,75 28 3 27,25 13 4 12,00 83 17 78,75 377,715 15 15 46 176 6723

16 0 MEHLİKA  MA 25 14 21,50 12 6 10,50 30 2 29,50 17 3 16,25 84 25 77,75 375,772 16 16 50 186 6949

17 0 BEGÜM GİZİROĞLU  MA 20 19 15,25 14 3 13,25 36 3 35,25 14 5 12,75 84 30 76,50 371,473 17 17 52 198 7463

18 0 EMİR YÜKSEL  MA 31 7 29,25 14 1 13,75 27 0 27,00 7 5 5,75 79 13 75,75 367,487 18 18 55 211 7905

19 0 GÖKÇE NUR DERYA  MB 34 4 33,00 17 0 17,00 19 1 18,75 2 0 2,00 72 5 70,75 351,997 1 19 63 250 9794

20 0 ENİSE AYVA  MA 27 10 24,50 8 5 6,75 29 7 27,25 13 7 11,25 77 29 69,75 351,161 19 20 64 252 9890

21 0 FATMA G  MA 24 15 20,25 17 3 16,25 22 7 20,25 14 5 12,75 77 30 69,50 350,943 20 21 65 253 9917

22 0 YUNUS EMRE METE  MA 21 14 17,50 18 1 17,75 22 4 21,00 13 3 12,25 74 22 68,50 347,970 21 22 69 262 10297

23 0 ŞENNUR  MA 26 11 23,25 13 6 11,50 23 3 22,25 10 1 9,75 72 21 66,75 342,125 22 23 74 283 11036

24 0 YASİR KARA  MA 24 12 21,00 12 8 10,00 26 6 24,50 12 4 11,00 74 30 66,50 341,694 23 24 76 286 11089

25 0 EMİRHAN TOPRAKSEVER MA 18 20 13,00 15 5 13,75 26 3 25,25 12 6 10,50 71 34 62,50 330,059 24 25 83 324 12585

26 0 YUNUS EMRE KUTLU  MA 25 14 21,50 13 7 11,25 24 4 23,00 8 9 5,75 70 34 61,50 325,903 25 26 85 331 13114

27 0 KÜBRA KAMER  MB 23 11 20,25 16 1 15,75 25 4 24,00 1 2 0,50 65 18 60,50 321,880 2 27 87 340 13643

28 0 BEYZA CENGİZ  MA 26 10 23,50 13 3 12,25 14 9 11,75 10 6 8,50 63 28 56,00 310,402 26 28 89 380 15263

29 0 ADİL GEZERZY  MA 24 7 22,25 14 2 13,50 13 5 11,75 9 3 8,25 60 17 55,75 309,651 27 29 90 383 15345

30 0 HATİCE ERYILMAZ  MA 21 14 17,50 10 3 9,25 22 2 21,50 6 2 5,50 59 21 53,75 303,220 28 30 91 396 16221

31 0 NESLİHAN DOLAŞKAN  MA 18 15 14,25 10 3 9,25 23 4 22,00 8 3 7,25 59 25 52,75 300,740 29 31 95 406 16560

32 0 GAMZE SA   19 15 15,25 15 3 14,25 19 4 18,00 6 3 5,25 59 25 52,75 300,334 1 32 96 408 16626

33 0 FATMANUR AYVA  MB 25 12 22,00 16 3 15,25 14 5 12,75 3 1 2,75 58 21 52,75 299,674 3 33 98 412 16730

34 0 ÖMER ÜNLÜ  MA 22 14 18,50 11 4 10,00 18 4 17,00 7 4 6,00 58 26 51,50 296,741 30 34 100 417 17173

35 0 ŞEYDA ALTUN  MA 21 12 18,00 7 0 7,00 21 2 20,50 6 1 5,75 55 15 51,25 295,929 31 35 101 419 17279

36 0 DİLRUBA GÜLSÜN  MA 20 12 17,00 14 1 13,75 21 3 20,25 55 16 51,00 294,010 32 36 103 426 17535

37 0 SÜMEYYE  MB 26 12 23,00 17 3 16,25 10 8 8,00 4 2 3,50 57 25 50,75 293,984 4 37 104 427 17537

38 0 MUSTAFA ÇULLU  MB 22 15 18,25 14 4 13,00 19 7 17,25 2 1 1,75 57 27 50,25 292,176 5 38 108 433 17799

39 0 ELİF NİSA ARAN  MA 20 18 15,50 16 3 15,25 13 1 12,75 8 7 6,25 57 29 49,75 291,787 33 39 109 435 17858

40 0 MELİS GÜNEVİ  MA 18 5 16,75 7 0 7,00 23 2 22,50 3 0 3,00 51 7 49,25 289,487 34 40 110 440 18147

41 0 SUDE UMUTLU  M 26 12 23,00 12 4 11,00 13 1 12,75 3 2 2,50 54 19 49,25 289,314 1 41 111 441 18167

42 0 İKRA TINMAZ  MA 16 21 10,75 10 9 7,75 26 4 25,00 7 12 4,00 59 46 47,50 284,700 35 42 115 455 18852

43 0 ELİF YÜKSEK  MB 25 15 21,25 16 4 15,00 6 1 5,75 3 1 2,75 50 21 44,75 276,280 6 43 121 469 19961

44 0 RÜVA  MB 23 15 19,25 14 5 12,75 10 4 9,00 47 24 41,00 264,705 7 44 125 490 21469

45 0 FATMANUR CANYAVUZ   18 21 12,75 10 3 9,25 16 8 14,00 5 6 3,50 49 38 39,50 261,168 2 45 128 498 21926

46 0 SEHER KAYA  MA 15 14 11,50 11 3 10,25 12 6 10,50 8 5 6,75 46 28 39,00 260,462 36 46 129 501 22021

47 0 SUDE KUL  M 24 11 21,25 11 5 9,75 8 7 6,25 43 23 37,25 253,667 2 47 132 513 22911

48 0 BEYTULLAH ALTIN  M 18 19 13,25 14 3 13,25 8 2 7,50 3 1 2,75 43 25 36,75 252,992 3 48 133 514 22990
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT 82 172 588 31498

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,3 12,5 19,22 12,0 3,4 11,16 18,8 4,3 17,75 7,6 3,9 6,64 60,8 24,0 54,77 305,010

Okul Ortalaması 20,4 13,4 17,05 11,0 3,7 10,08 15,7 3,9 14,76 6,2 3,2 5,45 53,4 24,1 47,34 284,470

KATILIMLAR

49 0 RÜMEYSA ÇETİN  MB 21 13 17,75 12 2 11,50 7 0 7,00 1 5 -0,25 41 20 36,00 250,034 8 49 134 520 23349

50 0 RIFAT DERE  MA 20 10 17,50 7 2 6,50 9 6 7,50 3 2 2,50 39 20 34,00 244,743 37 50 135 526 24022

51 0 AHMET KAAN TAŞKIN  MA 17 18 12,50 15 2 14,50 4 2 3,50 4 6 2,50 40 28 33,00 241,993 38 51 136 528 24321

52 0 MELİSA ŞEN  MB 17 11 14,25 4 0 4,00 13 3 12,25 3 9 0,75 37 23 31,25 236,336 9 52 137 532 24934

53 0 HATİCE ATK  MB 20 17 15,75 10 6 8,50 8 7 6,25 0 2 -0,50 38 32 30,00 232,426 10 53 138 537 25412

54 0 AZRA GÜLSÜN  MB 18 16 14,00 8 1 7,75 7 2 6,50 1 0 1,00 34 19 29,25 230,587 11 54 139 541 25617

55 0 BUSE YAŞAR  MB 21 6 19,50 7 3 6,25 2 1 1,75 1 0 1,00 31 10 28,50 228,282 12 55 141 544 25847

56 0 ECENAZ ERÖZ  MB 20 16 16,00 9 7 7,25 7 6 5,50 0 1 -0,25 36 30 28,50 228,075 13 56 142 545 25875

57 0 BÜŞRA BAŞALAN  MA 17 21 11,75 12 5 10,75 1 3 0,25 5 1 4,75 35 30 27,50 226,375 39 57 143 547 26053

58 0 AYTEN AÇELYA SEZGİN  MB 19 16 15,00 9 5 7,75 3 2 2,50 2 1 1,75 33 24 27,00 224,155 14 58 144 549 26277

59 0 REYYAN AŞAR  MB 17 16 13,00 10 3 9,25 3 3 2,25 1 0 1,00 31 22 25,50 219,650 15 59 146 553 26745

60 0 IRMAK ÖZDİL  MA 10 14 6,50 2 5 0,75 12 7 10,25 6 4 5,00 30 30 22,50 211,780 40 60 148 557 27558

61 0 HÜSEYİN DÖNER  MB 15 6 13,50 7 2 6,50 1 1 0,75 23 9 20,75 205,492 16 61 150 559 28086

62 0 SUDE YAMAN  MA 14 8 12,00 5 3 4,25 5 4 4,00 1 6 -0,50 25 21 19,75 202,455 41 62 152 561 28340

63 0 ZEYNEP NAZ ÖZKARA  MB 17 20 12,00 9 6 7,50 26 26 19,50 201,872 17 63 153 563 28376

64 0 SENA GÜLSEREN  MB 16 11 13,25 4 2 3,50 3 3 2,25 23 16 19,00 200,844 18 64 154 565 28456

65 0 FATIMA ORDU  M 15 14 11,50 2 3 1,25 5 2 4,50 2 1 1,75 24 20 19,00 200,737 4 65 155 566 28463

66 0 HATİCE NUR TAKLAK  M 10 14 6,50 4 2 3,50 8 1 7,75 1 1 0,75 23 18 18,50 199,162 5 66 156 567 28576

67 0 FEYZA GÜNGÖR  MB 12 17 7,75 8 7 6,25 1 5 -0,25 5 5 3,75 26 34 17,50 196,915 19 67 157 570 28742

68 0 DOĞAN ALP TARI  MA 13 12 10,00 8 4 7,00 1 1 0,75 22 17 17,75 196,781 42 68 158 571 28755

69 0 HİLAL YAVUZ  MB 14 11 11,25 7 1 6,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 21 15 17,25 195,238 20 69 159 572 28854

70 0 SEHER AÇAR  MB 13 24 7,00 4 14 0,50 4 3 3,25 7 7 5,25 28 48 16,00 192,808 21 70 160 573 29022

71 0 HALİL EREN ORAL  MA 5 5 3,75 8 1 7,75 4 9 1,75 4 6 2,50 21 21 15,75 191,602 43 71 161 574 29098

72 0 ELİF TEPE  MB 9 17 4,75 4 2 3,50 7 3 6,25 1 4 0,00 21 26 14,50 187,323 22 72 162 575 29330

73 0 E Ö  MA 9 15 5,25 6 2 5,50 3 3 2,25 2 3 1,25 20 23 14,25 186,884 44 73 163 577 29351

74 0 BUSE ATAK  MA 10 22 4,50 3 6 1,50 4 7 2,25 6 4 5,00 23 39 13,25 184,761 45 74 164 579 29482

75 0 PINAR BOZBEY  M 13 19 8,25 4 12 1,00 3 3 2,25 4 11 1,25 24 45 12,75 182,394 6 75 165 580 29593

76 0 EBRAR  MB 8 19 3,25 2 2 1,50 10 6 8,50 0 2 -0,50 20 29 12,75 182,095 23 76 166 581 29620

77 0 GÜLTEN BAHADIR  M 8 5 6,75 1 2 0,50 4 2 3,50 13 9 10,75 176,285 7 77 167 582 29897

78 0 ZEYNEP YILDIRIM  MB 12 28 5,00 8 12 5,00 6 34 -2,50 6 14 2,50 32 88 10,00 174,728 24 78 168 583 29973

79 0 İREM ÖZKUL  M 10 21 4,75 3 8 1,00 4 0 4,00 1 5 -0,25 18 34 9,50 172,612 8 79 169 584 30067

80 0 AYLİN AÇAR  MB 9 21 3,75 5 4 4,00 1 3 0,25 15 28 8,00 168,386 25 80 170 585 30252

81 0 ZEYNEP UÇKAN  M 10 26 3,50 3 2 2,50 1 3 0,25 1 2 0,50 15 33 6,75 164,772 9 81 171 587 30410

82 0 İREM GÜNEVİ  MB 10 30 2,50 2 18 -2,50 2 18 -2,50 14 66 -2,50 137,561 26 82 172 588 31124
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT 82 172 588 31498

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,3 12,5 19,22 12,0 3,4 11,16 18,8 4,3 17,75 7,6 3,9 6,64 60,8 24,0 54,77 305,010

Okul Ortalaması 20,4 13,4 17,05 11,0 3,7 10,08 15,7 3,9 14,76 6,2 3,2 5,45 53,4 24,1 47,34 284,470

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR CANYAVUZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,168 305,010 2 45 128 498 21926

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 2 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 21 12,75 32 14,00 17,05 19,22

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,88 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,62 2,11 2,38

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,00 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,25 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 11,75 10,08 11,16

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 15,50 12,48 14,55

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,50 2,28 3,19

TYT Matematik 40 16 8 14,00 35 16,00 14,76 17,75

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,12 2,05 2,29

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,25 2,25 2,87

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,00 1,16 1,49

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 4,38 5,45 6,64

Toplam: 120 49 38 39,50 33 46,12 47,34 54,77

TYT Türkçe CABEDCECCAccdc BbDBebacEeDCcbcdcaDcdCdeb

Cevap Anahtarı A CABEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAE

TYT Sosyal e D E  bB BAED ED Cd     

Cevap Anahtarı A BADCEDACBEBAEDCEDACCBAEAD

TYT Matematik bCD DCbbEDD DB  CDE  DcB ce  Cc e B     

Cevap Anahtarı A ECDEDCECEDDADBDCCDEBCDEBCDDDBCDACDBDEDCA

TYT Fen e  eC  ca   CAD  bAc

Cevap Anahtarı A DCEACACDCEBBCADBECAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 6 14 30
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 0 5 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 5 3 42
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE SA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,334 305,010 1 32 96 408 16626

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 2 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 15 15,25 38 14,00 17,05 19,22

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,88 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,62 2,11 2,38

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,00 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,25 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,75 10,08 11,16

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 15,50 12,48 14,55

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,50 2,28 3,19

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 16,00 14,76 17,75

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,12 2,05 2,29

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,25 2,25 2,87

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,00 1,16 1,49

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 4,38 5,45 6,64

Toplam: 120 59 25 52,75 44 46,12 47,34 54,77

TYT Türkçe dABEDCECCAcaAb  DDdA   aBDCB cBcdbcdbCbb

Cevap Anahtarı A CABEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAE

TYT Sosyal BAD EeACBcBAED bDACC     

Cevap Anahtarı A BADCEDACBEBAEDCEDACCBAEAD

TYT Matematik  CDEDCECEDDADB   DE CD B cc   cAb       

Cevap Anahtarı A ECDEDCECEDDADBDCCDEBCDEBCDDDBCDACDBDEDCA

TYT Fen c   CA D    CA   Ccd

Cevap Anahtarı A DCEACACDCEBBCADBECAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 8 10 40
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 4 1 80
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 1 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 5 2 42
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYTULLAH ALTIN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,992 305,010 3 48 133 514 22990

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 9 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 19 13,25 33 10,97 17,05 19,22

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,17 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,22 2,11 2,38

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,58 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 0,92 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,03 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 4,86 10,08 11,16

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 5,42 12,48 14,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 2,28 3,19

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 5,42 14,76 17,75

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,58 2,05 2,29

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,31 2,25 2,87

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,14 1,16 1,49

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 1,03 5,45 6,64

Toplam: 120 43 25 36,75 31 22,28 47,34 54,77

TYT Türkçe eEDCEaCdc dc aDeBbdDAaBDeBaEeEabeBCCbb A

Cevap Anahtarı B BEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAECA

TYT Sosyal DCEB CBEDAEDaAB de E     

Cevap Anahtarı B DCEBACBEDAEDCABACCDEEADAB

TYT Matematik D D  CC eAD    D   D e                  

Cevap Anahtarı B DEDCECCEDADBDCCDEBCDEBCDDDBCEDCDBDEDCAAD

TYT Fen  e        CA     E  

Cevap Anahtarı B EACACCDEBBCADCECAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 10 10 50
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 0 4 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 0 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 1 1 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 2 1 17
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATIMA ORDU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,737 305,010 4 65 155 566 28463

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 9 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 14 11,50 29 10,97 17,05 19,22

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,17 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,22 2,11 2,38

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,58 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,92 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 -0,25 -5 -0,03 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 2 3 1,25 6 4,86 10,08 11,16

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 5,42 12,48 14,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 2,28 3,19

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 5,42 14,76 17,75

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,58 2,05 2,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,31 2,25 2,87

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,14 1,16 1,49

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,03 5,45 6,64

Toplam: 120 24 20 19,00 16 22,28 47,34 54,77

TYT Türkçe BEDCEaCAc A   D BAAa adDbB c cebbe Ccb  

Cevap Anahtarı B BEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAECA

TYT Sosyal       B    aa B     a    

Cevap Anahtarı B DCEBACBEDAEDCABACCDEEADAB

TYT Matematik       C    d   DE  D B c                

Cevap Anahtarı B DEDCECCEDADBDCCDEBCDEBCDDDBCEDCDBDEDCAAD

TYT Fen Ee A                

Cevap Anahtarı B EACACCDEBBCADCECAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 5 11 25
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 4 0 80
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 4 1 33
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLTEN BAHADIR 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
176,285 305,010 7 77 167 582 29897

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 9 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 5 6,75 17 10,97 17,05 19,22

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,17 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,22 2,11 2,38

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,58 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,92 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,03 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 1 2 0,50 3 4,86 10,08 11,16

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 5,42 12,48 14,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 2,28 3,19

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 5,42 14,76 17,75

Toplam: 120 13 9 10,75 9 22,28 47,34 54,77

TYT Türkçe d eaDC   eD c   DD A D     B            

Cevap Anahtarı A CABEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAE

TYT Sosyal       ddB                

Cevap Anahtarı A BADCEDACBEBAEDCEDACCBAEAD

TYT Matematik   c D     DA         D      c           

Cevap Anahtarı A ECDEDCECEDDADBDCCDEBCDEBCDDDBCDACDBDEDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 0 33
PARAGRAF YORUMU 20 3 0 15
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 0 4 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 0 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 0 8
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE NUR TAKLAK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,162 305,010 5 66 156 567 28576

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 9 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 14 6,50 16 10,97 17,05 19,22

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,17 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,22 2,11 2,38

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,58 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 0,92 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,03 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 4,86 10,08 11,16

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 5,42 12,48 14,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 2,28 3,19

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 5,42 14,76 17,75

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,58 2,05 2,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,31 2,25 2,87

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,14 1,16 1,49

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,03 5,45 6,64

Toplam: 120 23 18 18,50 15 22,28 47,34 54,77

TYT Türkçe dbBE CEC  ccd   be A  AbeDbB c a a   C b

Cevap Anahtarı A CABEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAE

TYT Sosyal       c B B E  c A       

Cevap Anahtarı A BADCEDACBEBAEDCEDACCBAEAD

TYT Matematik  C    a   D D    DE  D B D              

Cevap Anahtarı A ECDEDCECEDDADBDCCDEBCDEBCDDDBCDACDBDEDCA

TYT Fen  C e                

Cevap Anahtarı A DCEACACDCEBBCADBECAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 20 6 7 30
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 0 5 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 5 0 42
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ÖZKUL 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
172,612 305,010 8 79 169 584 30067

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 9 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 21 4,75 12 10,97 17,05 19,22

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,17 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,22 2,11 2,38

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,58 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 0,92 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,03 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 3 8 1,00 5 4,86 10,08 11,16

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 5,42 12,48 14,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 2,28 3,19

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 5,42 14,76 17,75

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,58 2,05 2,29

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,31 2,25 2,87

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,14 1,16 1,49

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 1,03 5,45 6,64

Toplam: 120 18 34 9,50 8 22,28 47,34 54,77

TYT Türkçe dcaEDCdd AbaA  cbedA ebbebaBCadE  Ae   a

Cevap Anahtarı A CABEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAE

TYT Sosyal c c  b eBdB  a   eCd     

Cevap Anahtarı A BADCEDACBEBAEDCEDACCBAEAD

TYT Matematik           D      D BC                   

Cevap Anahtarı A ECDEDCECEDDADBDCCDEBCDEBCDDDBCDACDBDEDCA

TYT Fen  a e  C     d   d  b

Cevap Anahtarı A DCEACACDCEBBCADBECAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 6 9 30
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 4 1 80
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 3 0 25
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR BOZBEY 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,394 305,010 6 75 165 580 29593

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 9 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 19 8,25 21 10,97 17,05 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,17 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,22 2,11 2,38

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,58 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,92 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,03 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 4 12 1,00 5 4,86 10,08 11,16

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 5,42 12,48 14,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 2,28 3,19

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 5,42 14,76 17,75

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,58 2,05 2,29

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,31 2,25 2,87

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,14 1,16 1,49

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 1,03 5,45 6,64

Toplam: 120 24 45 12,75 11 22,28 47,34 54,77

TYT Türkçe eEDb bdccaA   bDBAebA cbac b  aDcBdCAECb

Cevap Anahtarı B BEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAECA

TYT Sosyal DeEBdeca cdb   dbdcE     

Cevap Anahtarı B DCEBACBEDAEDCABACCDEEADAB

TYT Matematik   D EbC    d   c                        

Cevap Anahtarı B DEDCECCEDADBDCCDEBCDEBCDDDBCEDCDBDEDCAAD

TYT Fen EbCAadbbec  b abd B 

Cevap Anahtarı B EACACCDEBBCADCECAEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
PARAGRAF YORUMU 20 7 9 35
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 4 1 80
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE KUL 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,667 305,010 2 47 132 513 22911

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 9 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 10,97 17,05 19,22

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,17 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,22 2,11 2,38

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,58 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,92 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,03 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 4,86 10,08 11,16

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 5,42 12,48 14,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 2,28 3,19

TYT Matematik 40 8 7 6,25 16 5,42 14,76 17,75

Toplam: 120 43 23 37,25 31 22,28 47,34 54,77

TYT Türkçe eEDC CdA  ed  aDBAADAaBDCBacBEbDcBCCAECb

Cevap Anahtarı B BEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAECA

TYT Sosyal DeEB  B  bEDaABdCdDE     

Cevap Anahtarı B DCEBACBEDAEDCABACCDEEADAB

TYT Matematik   D EeCbDAe    DEB e      deb           

Cevap Anahtarı B DEDCECCEDADBDCCDEBCDEBCDDDBCEDCDBDEDCAAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 0 4 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 3 1 25
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE UMUTLU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,314 305,010 1 41 111 441 18167

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 9 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 10,97 17,05 19,22

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,17 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,22 2,11 2,38

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,58 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,92 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,03 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 4,86 10,08 11,16

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 5,42 12,48 14,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 2,28 3,19

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 5,42 14,76 17,75

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,58 2,05 2,29

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,31 2,25 2,87

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,14 1,16 1,49

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 1,03 5,45 6,64

Toplam: 120 54 19 49,25 41 22,28 47,34 54,77

TYT Türkçe BEDCEaCAcDAdeBc BAADAaBbCB EdaCaAdCCAdCA

Cevap Anahtarı B BEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAECA

TYT Sosyal   EBeCBdDAED AB eCDc     

Cevap Anahtarı B DCEBACBEDAEDCABACCDEEADAB

TYT Matematik   DCECCED DBa   E  D B  D               

Cevap Anahtarı B DEDCECCEDADBDCCDEBCDEBCDDDBCEDCDBDEDCAAD

TYT Fen           C D  e  Ba

Cevap Anahtarı B EACACCDEBBCADCECAEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 12 7 60
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
FİİLLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 4 0 33
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP UÇKAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,772 305,010 9 81 171 587 30410

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 9 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 26 3,50 9 10,97 17,05 19,22

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,17 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,22 2,11 2,38

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,58 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,92 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,03 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 4,86 10,08 11,16

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 5,42 12,48 14,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 2,28 3,19

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 5,42 14,76 17,75

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,58 2,05 2,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,31 2,25 2,87

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,14 1,16 1,49

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,03 5,45 6,64

Toplam: 120 15 33 6,75 6 22,28 47,34 54,77

TYT Türkçe aAeaDCca babcb  ebdAdaAbeb BaEBadbAdbCbd

Cevap Anahtarı A CABEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAE

TYT Sosyal                EbdCC     

Cevap Anahtarı A BADCEDACBEBAEDCEDACCBAEAD

TYT Matematik       a  a b                B           

Cevap Anahtarı A ECDEDCECEDDADBDCCDEBCDEBCDDDBCDACDBDEDCA

TYT Fen eC b                

Cevap Anahtarı A DCEACACDCEBBCADBECAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 8 11 40
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 0 5 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 5 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADİL GEZERZY 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,651 305,010 27 29 90 383 15345

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 45 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 7 22,25 56 20,12 17,05 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,60 2,11 2,38

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,33 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,18 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 12,21 10,08 11,16

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 17,80 12,48 14,55

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,91 2,28 3,19

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 21,71 14,76 17,75

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,36 2,05 2,29

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,62 2,25 2,87

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,86 1,16 1,49

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 8,84 5,45 6,64

Toplam: 120 60 17 55,75 46 62,88 47,34 54,77

TYT Türkçe BEDCE CAcDA   cbdAdDAEBDCBCEBEeDAd    C 

Cevap Anahtarı B BEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAECA

TYT Sosyal DCEBAdBE d D AB CCDE     

Cevap Anahtarı B DCEBACBEDAEDCABACCDEEADAB

TYT Matematik D De CCdD D   CDE dDEe bD       B       

Cevap Anahtarı B DEDCECCEDADBDCCDEBCDEBCDDDBCEDCDBDEDCAAD

TYT Fen bAC  Ccb  CADC   EB 

Cevap Anahtarı B EACACCDEBBCADCECAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 20 14 2 70
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 6 3 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KAAN TAŞKIN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,993 305,010 38 51 136 528 24321

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 45 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 18 12,50 31 20,12 17,05 19,22

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,09 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,60 2,11 2,38

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,33 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,21 10,08 11,16

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 17,80 12,48 14,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,91 2,28 3,19

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 21,71 14,76 17,75

Fizik 7 1 3 0,25 4 3,36 2,05 2,29

Kimya 7 3 0 3,00 43 3,62 2,25 2,87

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,86 1,16 1,49

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 8,84 5,45 6,64

Toplam: 120 40 28 33,00 28 62,88 47,34 54,77

TYT Türkçe BEDCEedAbce  BbDdAd A cbCBeEdaaDcBCCeb b

Cevap Anahtarı B BEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAECA

TYT Sosyal DdEB  BEDAED ABdCCDE     

Cevap Anahtarı B DCEBACBEDAEDCABACCDEEADAB

TYT Matematik D D     D  c    E    d                  

Cevap Anahtarı B DEDCECCEDADBDCCDEBCDEBCDDDBCEDCDBDEDCAAD

TYT Fen de e  D   CA C b ce 

Cevap Anahtarı B EACACCDEBBCADCECAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 10 9 50
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 0 5 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 3 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 1 8
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN ÇAKIR 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
390,493 305,010 11 11 39 147 5288

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 45 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 20,12 17,05 19,22

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,09 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,60 2,11 2,38

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,33 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,18 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90 12,21 10,08 11,16

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 17,80 12,48 14,55

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,91 2,28 3,19

TYT Matematik 40 33 1 32,75 82 21,71 14,76 17,75

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,36 2,05 2,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,62 2,25 2,87

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,86 1,16 1,49

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 8,84 5,45 6,64

Toplam: 120 86 9 83,75 70 62,88 47,34 54,77

TYT Türkçe BEDCbCCAcDA  BDDBAADAbBDCBCEBECDAdCCcbCb

Cevap Anahtarı B BEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAECA

TYT Sosyal  CEBA BEDAEDCABACCDE     

Cevap Anahtarı B DCEBACBEDAEDCABACCDEEADAB

TYT Matematik D DCECCEDADB CCDEBCeEBCDDD    CDBDEDCAAD

Cevap Anahtarı B DEDCECCEDADBDCCDEBCDEBCDDDBCEDCDBDEDCAAD

TYT Fen bACA C              

Cevap Anahtarı B EACACCDEBBCADCECAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 1 92
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 5 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM GİZİROĞLU 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
371,473 305,010 17 17 52 198 7463

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 45 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 19 15,25 38 20,12 17,05 19,22

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,09 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,60 2,11 2,38

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,33 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,18 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,21 10,08 11,16

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 17,80 12,48 14,55

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,91 2,28 3,19

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 21,71 14,76 17,75

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,36 2,05 2,29

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,62 2,25 2,87

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,86 1,16 1,49

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,84 5,45 6,64

Toplam: 120 84 30 76,50 64 62,88 47,34 54,77

TYT Türkçe dABEDCadCAcDdE BccBcbaAbebCBbEBcCbeBeCAb

Cevap Anahtarı A CABEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAE

TYT Sosyal e DCEDAaBbBAED EDAC      

Cevap Anahtarı A BADCEDACBEBAEDCEDACCBAEAD

TYT Matematik dCDEDCECEDDcDBDCCDEBCDEB DDDBCDACDBDEcCA

Cevap Anahtarı A ECDEDCECEDDADBDCCDEBCDEBCDDDBCDACDBDEDCA

TYT Fen DCEACebDCEBBCAee CcE

Cevap Anahtarı A DCEACACDCEBBCADBECAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 10 10 50
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 0 92
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 1 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA DAYI 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
404,006 305,010 9 9 32 117 3861

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 45 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 20,12 17,05 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,60 2,11 2,38

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,33 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 12,21 10,08 11,16

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 17,80 12,48 14,55

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,91 2,28 3,19

TYT Matematik 40 33 1 32,75 82 21,71 14,76 17,75

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,36 2,05 2,29

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,62 2,25 2,87

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,86 1,16 1,49

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 8,84 5,45 6,64

Toplam: 120 91 13 87,75 73 62,88 47,34 54,77

TYT Türkçe BEDCEaCADDAE BbDBAAa EeDCBCEBcCacea AEC 

Cevap Anahtarı B BEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAECA

TYT Sosyal DCEBACBEDAEDCABACbDE     

Cevap Anahtarı B DCEBACBEDAEDCABACCDEEADAB

TYT Matematik DEDC CCED DBDCCDE CDEB cD B EDCDBDEDCAAD

Cevap Anahtarı B DEDCECCEDADBDCCDEBCDEBCDDDBCEDCDBDEDCAAD

TYT Fen EAC  C bBBCA C CAE a

Cevap Anahtarı B EACACCDEBBCADCECAEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 12 6 60
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 1 67
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 5 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA CENGİZ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,402 305,010 26 28 89 380 15263

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 45 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 20,12 17,05 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,60 2,11 2,38

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,33 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,18 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 12,21 10,08 11,16

Matematik-1 30 13 7 11,25 38 17,80 12,48 14,55

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,91 2,28 3,19

TYT Matematik 40 14 9 11,75 29 21,71 14,76 17,75

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,36 2,05 2,29

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,62 2,25 2,87

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,86 1,16 1,49

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 8,84 5,45 6,64

Toplam: 120 63 28 56,00 47 62,88 47,34 54,77

TYT Türkçe BEDCECCAc A  eDDBcAaAEBDCBCEdaaDAdbCAbC 

Cevap Anahtarı B BEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAECA

TYT Sosyal aCEeA B  AED AdACCDE     

Cevap Anahtarı B DCEBACBEDAEDCABACCDEEADAB

TYT Matematik   DbdCCdD DdD  DEBCDcB cD  d  eb  E     

Cevap Anahtarı B DEDCECCEDADBDCCDEBCDEBCDDDBCEDCDBDEDCAAD

TYT Fen EACeeCebB CAc  CAEc 

Cevap Anahtarı B EACACCDEBBCADCECAEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 4 0 80
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 7 2 58
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 1 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE ATAK 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,761 305,010 45 74 164 579 29482

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 45 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 22 4,50 11 20,12 17,05 19,22

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,09 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,60 2,11 2,38

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 3,33 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,18 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 3 6 1,50 8 12,21 10,08 11,16

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 17,80 12,48 14,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,91 2,28 3,19

TYT Matematik 40 4 7 2,25 6 21,71 14,76 17,75

Fizik 7 2 1 1,75 25 3,36 2,05 2,29

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,62 2,25 2,87

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,86 1,16 1,49

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 8,84 5,45 6,64

Toplam: 120 23 39 13,25 11 62,88 47,34 54,77

TYT Türkçe BEDCcaCbceebda cdbd cb eCcecBa Dd   c CA

Cevap Anahtarı B BEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAECA

TYT Sosyal          Ad e eACdbc     

Cevap Anahtarı B DCEBACBEDAEDCABACCDEEADAB

TYT Matematik D Deae  D  a       D e  a  b            

Cevap Anahtarı B DEDCECCEDADBDCCDEBCDEBCDDDBCEDCDBDEDCAAD

TYT Fen EA d    B CAcC   ce 

Cevap Anahtarı B EACACCDEBBCADCECAEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 4 10 20
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 0 5 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
FİİLLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 2 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 2 8
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA BAŞALAN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,375 305,010 39 57 143 547 26053

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 45 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 21 11,75 29 20,12 17,05 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,60 2,11 2,38

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,33 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,18 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 12,21 10,08 11,16

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 17,80 12,48 14,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,91 2,28 3,19

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 21,71 14,76 17,75

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,36 2,05 2,29

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,62 2,25 2,87

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,86 1,16 1,49

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 8,84 5,45 6,64

Toplam: 120 35 30 27,50 23 62,88 47,34 54,77

TYT Türkçe CdBEDdcCddc Ab BbbdcdDcaBDCBeEBadDdBeCbd

Cevap Anahtarı A CABEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAE

TYT Sosyal eADaE ACBdBAED da CC     

Cevap Anahtarı A BADCEDACBEBAEDCEDACCBAEAD

TYT Matematik   Dc  aa                                

Cevap Anahtarı A ECDEDCECEDDADBDCCDEBCDEBCDDDBCDACDBDEDCA

TYT Fen DC  CA      eA      

Cevap Anahtarı A DCEACACDCEBBCADBECAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 9 11 45
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 4 0 80
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 2 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLRUBA GÜLSÜN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,010 305,010 32 36 103 426 17535

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 45 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 20,12 17,05 19,22

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,09 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,60 2,11 2,38

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,33 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,18 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 12,21 10,08 11,16

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 17,80 12,48 14,55

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,91 2,28 3,19

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 21,71 14,76 17,75

Toplam: 120 55 16 51,00 43 62,88 47,34 54,77

TYT Türkçe bABEDecCCbc    Bb BAAeeEdDCBCEdEaD B  Ad

Cevap Anahtarı A CABEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAE

TYT Sosyal  bDCED  B BAED EDACC     

Cevap Anahtarı A BADCEDACBEBAEDCEDACCBAEAD

TYT Matematik ECDEDCECbDeADBbCCDE  DEB      DA        

Cevap Anahtarı A ECDEDCECEDDADBDCCDEBCDEBCDDDBCDACDBDEDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 11 6 55
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 6 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞAN ALP TARI 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,781 305,010 42 68 158 571 28755

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 45 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 12 10,00 25 20,12 17,05 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,60 2,11 2,38

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,33 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,18 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 12,21 10,08 11,16

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 17,80 12,48 14,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,91 2,28 3,19

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 21,71 14,76 17,75

Toplam: 120 22 17 17,75 15 62,88 47,34 54,77

TYT Türkçe eEDC eCbcae     BeADc BDeB cBc D   Cb   

Cevap Anahtarı B BEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAECA

TYT Sosyal DCEBAbB  d      CbDb     

Cevap Anahtarı B DCEBACBEDAEDCABACCDEEADAB

TYT Matematik       C         d                       

Cevap Anahtarı B DEDCECCEDADBDCCDEBCDEBCDDDBCEDCDBDEDCAAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
PARAGRAF YORUMU 20 7 6 35
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 0 5 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 0 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
E Ö 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,884 305,010 44 73 163 577 29351

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 45 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 15 5,25 13 20,12 17,05 19,22

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,09 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,60 2,11 2,38

Felsefe 5 1 1 0,75 15 3,33 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,18 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 12,21 10,08 11,16

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 17,80 12,48 14,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,91 2,28 3,19

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 21,71 14,76 17,75

Fizik 7 1 3 0,25 4 3,36 2,05 2,29

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,62 2,25 2,87

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,86 1,16 1,49

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 8,84 5,45 6,64

Toplam: 120 20 23 14,25 12 62,88 47,34 54,77

TYT Türkçe BdDCbed aD    bcdAcDA c  B   c  be  Ab d

Cevap Anahtarı B BEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAECA

TYT Sosyal      CBEDd   Aa  C       

Cevap Anahtarı B DCEBACBEDAEDCABACCDEEADAB

TYT Matematik     dbC D  d    E                       

Cevap Anahtarı B DEDCECCEDADBDCCDEBCDEBCDDDBCEDCDBDEDCAAD

TYT Fen  eC  da    A        

Cevap Anahtarı B EACACCDEBBCADCECAEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 5 5 25
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 0 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 0 8
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NİSA ARAN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,787 305,010 33 39 109 435 17858

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 45 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 18 15,50 39 20,12 17,05 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,60 2,11 2,38

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,33 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,18 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,21 10,08 11,16

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 17,80 12,48 14,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,91 2,28 3,19

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 21,71 14,76 17,75

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,36 2,05 2,29

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,62 2,25 2,87

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,86 1,16 1,49

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 8,84 5,45 6,64

Toplam: 120 57 29 49,75 41 62,88 47,34 54,77

TYT Türkçe BEDCEeCADDdb  DcBdAaAbBDCcbcBdabcdCbAbCb

Cevap Anahtarı B BEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAECA

TYT Sosyal DCEBAaBEDAEDeAB CCDc     

Cevap Anahtarı B DCEBACBEDAEDCABACCDEEADAB

TYT Matematik DEDCECCbD D    DE CD                    

Cevap Anahtarı B DEDCECCEDADBDCCDEBCDEBCDDDBCEDCDBDEDCAAD

TYT Fen Eeae CD a CAaCEC  ea

Cevap Anahtarı B EACACCDEBBCADCECAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 8 12 40
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 4 0 33
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR YÜKSEL 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,487 305,010 18 18 55 211 7905

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 45 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 20,12 17,05 19,22

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,09 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,60 2,11 2,38

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,33 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,18 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 12,21 10,08 11,16

Matematik-1 30 25 0 25,00 83 17,80 12,48 14,55

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,91 2,28 3,19

TYT Matematik 40 27 0 27,00 68 21,71 14,76 17,75

Fizik 7 2 1 1,75 25 3,36 2,05 2,29

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,62 2,25 2,87

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,86 1,16 1,49

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 8,84 5,45 6,64

Toplam: 120 79 13 75,75 63 62,88 47,34 54,77

TYT Türkçe CABEDCECCbccd  BcDBAADcEBDCBaEBECDABCCAE

Cevap Anahtarı A CABEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAE

TYT Sosyal BA CEcA BEBAED EDA       

Cevap Anahtarı A BADCEDACBEBAEDCEDACCBAEAD

TYT Matematik ECDEDCECEDD DBDCCDEBCDEB DD   DA        

Cevap Anahtarı A ECDEDCECEDDADBDCCDEBCDEBCDDDBCDACDBDEDCA

TYT Fen  a AC  DCE caA  aC b

Cevap Anahtarı A DCEACACDCEBBCADBECAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 0 5 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 0 83
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN TOPRAKSEVER 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,059 305,010 24 25 83 324 12585

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 45 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 20 13,00 33 20,12 17,05 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,60 2,11 2,38

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,33 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,18 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,21 10,08 11,16

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 17,80 12,48 14,55

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,91 2,28 3,19

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 21,71 14,76 17,75

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,36 2,05 2,29

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,62 2,25 2,87

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,86 1,16 1,49

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 8,84 5,45 6,64

Toplam: 120 71 34 62,50 52 62,88 47,34 54,77

TYT Türkçe BEDCEaCAccdc ecbebADAEBDCBaEBababdedAc b

Cevap Anahtarı B BEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAECA

TYT Sosyal DCEBbaBEDAEDeABAeCDb     

Cevap Anahtarı B DCEBACBEDAEDCABACCDEEADAB

TYT Matematik DEDCECCEDADdDCCDEBCDEBCDeDB  a  B       

Cevap Anahtarı B DEDCECCEDADBDCCDEBCDEBCDDDBCEDCDBDEDCAAD

TYT Fen EACA CeEaBCccCEeAcB 

Cevap Anahtarı B EACACCDEBBCADCECAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 10 10 50
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 0 5 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 1 92
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENİSE AYVA 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,161 305,010 19 20 64 252 9890

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 45 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 20,12 17,05 19,22

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 3,09 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,60 2,11 2,38

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,33 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,18 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 12,21 10,08 11,16

Matematik-1 30 21 7 19,25 64 17,80 12,48 14,55

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,91 2,28 3,19

TYT Matematik 40 29 7 27,25 68 21,71 14,76 17,75

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,36 2,05 2,29

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,62 2,25 2,87

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,86 1,16 1,49

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 8,84 5,45 6,64

Toplam: 120 77 29 69,75 58 62,88 47,34 54,77

TYT Türkçe BEDCEbCADa E BcDBAADAEebCeaEBabDABCCAEa 

Cevap Anahtarı B BEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAECA

TYT Sosyal a       eAEDeABACeDc     

Cevap Anahtarı B DCEBACBEDAEDCABACCDEEADAB

TYT Matematik cbDCECCEDcDBD bDEBCDEB cDDBdEeCDB E CAAD

Cevap Anahtarı B DEDCECCEDADBDCCDEBCDEBCDDDBCEDCDBDEDCAAD

TYT Fen EACebaDEBBCAbCEbAbeD

Cevap Anahtarı B EACACCDEBBCADCECAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
SAYILAR 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 9 2 75
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 0 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
F CEYDA 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
392,421 305,010 10 10 37 141 5058

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 45 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 3 30,25 76 20,12 17,05 19,22

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,09 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,60 2,11 2,38

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,33 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,18 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,21 10,08 11,16

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 17,80 12,48 14,55

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,91 2,28 3,19

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 21,71 14,76 17,75

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,36 2,05 2,29

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,62 2,25 2,87

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,86 1,16 1,49

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,84 5,45 6,64

Toplam: 120 88 17 83,75 70 62,88 47,34 54,77

TYT Türkçe CABEDCEbCcDDAEBBDaBAADAEBDCBCEBECD      

Cevap Anahtarı A CABEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAE

TYT Sosyal BAD EDAaBEBAEaCEcAdb     

Cevap Anahtarı A BADCEDACBEBAEDCEDACCBAEAD

TYT Matematik ECDEDCECE DccBDCCeE CDEB DDDBCDA DB   Ce

Cevap Anahtarı A ECDEDCECEDDADBDCCDEBCDEBCDDDBCDACDBDEDCA

TYT Fen aCbACACDCdBBCAD ECca

Cevap Anahtarı A DCEACACDCEBBCADBECAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 14 0 70
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
FİİLLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 1 75
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA G 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,943 305,010 20 21 65 253 9917

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 45 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 20,12 17,05 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,60 2,11 2,38

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,33 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,18 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,21 10,08 11,16

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 17,80 12,48 14,55

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,91 2,28 3,19

TYT Matematik 40 22 7 20,25 51 21,71 14,76 17,75

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,36 2,05 2,29

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,62 2,25 2,87

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,86 1,16 1,49

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,84 5,45 6,64

Toplam: 120 77 30 69,50 58 62,88 47,34 54,77

TYT Türkçe BdDCECCAcDAE BbcBAAadbBDCBebBaeeAddCAECd

Cevap Anahtarı B BEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAECA

TYT Sosyal DCEeAaBEDAEDeABACCDE     

Cevap Anahtarı B DCEBACBEDAEDCABACCDEEADAB

TYT Matematik DcDCdCCEDbDB  CDEB bcB      bDCDBeE  AAD

Cevap Anahtarı B DEDCECCEDADBDCCDEBCDEBCDDDBCEDCDBDEDCAAD

TYT Fen EACA CDdaeCADCECAcBa

Cevap Anahtarı B EACACCDEBBCADCECAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 5 2 42
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 1 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇEN MAVİ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
456,588 305,010 3 3 5 14 286

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 45 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 20,12 17,05 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,60 2,11 2,38

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,33 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,18 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,21 10,08 11,16

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 17,80 12,48 14,55

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,91 2,28 3,19

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 21,71 14,76 17,75

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,36 2,05 2,29

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,62 2,25 2,87

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,86 1,16 1,49

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 8,84 5,45 6,64

Toplam: 120 108 11 105,25 88 62,88 47,34 54,77

TYT Türkçe CABEDCECCAbDAEdBDDBAADAEBDCBCEBEeDcBCCAE

Cevap Anahtarı A CABEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAE

TYT Sosyal BADCEDbaBEBAED bDeCC     

Cevap Anahtarı A BADCEDACBEBAEDCEDACCBAEAD

TYT Matematik ECDEDeEbEDDADBDCCDEBCDEBCDDDBCDACDBDEDCA

Cevap Anahtarı A ECDEDCECEDDADBDCCDEBCDEBCDDDBCDACDBDEDCA

TYT Fen DCEACACDCEdBCADBECAE

Cevap Anahtarı A DCEACACDCEBBCADBECAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
FİİLLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 5 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL EREN ORAL 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,602 305,010 43 71 161 574 29098

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 45 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 5 3,75 9 20,12 17,05 19,22

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,09 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,60 2,11 2,38

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,33 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,18 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 1 7,75 39 12,21 10,08 11,16

Matematik-1 30 4 9 1,75 6 17,80 12,48 14,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,91 2,28 3,19

TYT Matematik 40 4 9 1,75 4 21,71 14,76 17,75

Fizik 7 1 2 0,50 7 3,36 2,05 2,29

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,62 2,25 2,87

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,86 1,16 1,49

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 8,84 5,45 6,64

Toplam: 120 21 21 15,75 13 62,88 47,34 54,77

TYT Türkçe CAeE C    c d   beB                     

Cevap Anahtarı A CABEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAE

TYT Sosyal BA CEcACBE               

Cevap Anahtarı A BADCEDACBEBAEDCEDACCBAEAD

TYT Matematik aCD   a  De  ca   b  D   ea  d          

Cevap Anahtarı A ECDEDCECEDDADBDCCDEBCDEBCDDDBCDACDBDEDCA

TYT Fen  C e e e    CA B ecc

Cevap Anahtarı A DCEACACDCEBBCADBECAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 20 1 0 5
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 0 4 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 2 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 1 1 25
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 3 8
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ERYILMAZ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,220 305,010 28 30 91 396 16221

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 45 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 20,12 17,05 19,22

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,09 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,60 2,11 2,38

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,33 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,18 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 12,21 10,08 11,16

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 17,80 12,48 14,55

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,91 2,28 3,19

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 21,71 14,76 17,75

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,36 2,05 2,29

Kimya 7 3 0 3,00 43 3,62 2,25 2,87

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,86 1,16 1,49

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 8,84 5,45 6,64

Toplam: 120 59 21 53,75 45 62,88 47,34 54,77

TYT Türkçe BEDCECCb eA  dbDeA aAbBDCBaEdaCbc CCAbCb

Cevap Anahtarı B BEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAECA

TYT Sosyal D  B  B DdED AB dCDc     

Cevap Anahtarı B DCEBACBEDAEDCABACCDEEADAB

TYT Matematik D DCECCEDcDBDC DEBC EB c     D  B     AD

Cevap Anahtarı B DEDCECCEDADBDCCDEBCDEBCDDDBCEDCDBDEDCAAD

TYT Fen E C  CeE    DC    d 

Cevap Anahtarı B EACACCDEBBCADCECAEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 12 7 60
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 4 1 80
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 3 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 6 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNNİSA 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
442,326 305,010 4 4 6 27 855

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 45 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 20,12 17,05 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,60 2,11 2,38

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,33 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,21 10,08 11,16

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 17,80 12,48 14,55

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,91 2,28 3,19

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 21,71 14,76 17,75

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,36 2,05 2,29

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,62 2,25 2,87

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,86 1,16 1,49

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 8,84 5,45 6,64

Toplam: 120 104 14 100,50 84 62,88 47,34 54,77

TYT Türkçe CABEDCECCbDDAEBBccBAAaAEBDCBeEBcCDbBaCAb

Cevap Anahtarı A CABEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAE

TYT Sosyal BADCEDAaBEBAED EDACe     

Cevap Anahtarı A BADCEDACBEBAEDCEDACCBAEAD

TYT Matematik ECDEDCECEDDADBDCCDEBCDEBCcDDBCDACDBDEDCA

Cevap Anahtarı A ECDEDCECEDDADBDCCDEBCDEBCDDDBCDACDBDEDCA

TYT Fen DCEACAbDCEBBCADe CAE

Cevap Anahtarı A DCEACACDCEBBCADBECAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
FİİLLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 1 92
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 5 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA TINMAZ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,700 305,010 35 42 115 455 18852

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 45 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 21 10,75 27 20,12 17,05 19,22

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,09 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,60 2,11 2,38

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,33 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,18 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 12,21 10,08 11,16

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 17,80 12,48 14,55

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,91 2,28 3,19

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 21,71 14,76 17,75

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,36 2,05 2,29

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,62 2,25 2,87

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,86 1,16 1,49

TYT Fen 20 7 12 4,00 20 8,84 5,45 6,64

Toplam: 120 59 46 47,50 40 62,88 47,34 54,77

TYT Türkçe CABEDbaaCAcbdd BDcdA DAEeDaaadBaaacd Cbd

Cevap Anahtarı A CABEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAE

TYT Sosyal cbDdEDcaBEBAcb cDeCC     

Cevap Anahtarı A BADCEDACBEBAEDCEDACCBAEAD

TYT Matematik ECDbDCECbDDADB CCDE CbEB DD  CDA  B c C 

Cevap Anahtarı A ECDEDCECEDDADBDCCDEBCDEBCDDDBCDACDBDEDCA

TYT Fen eCEAaeebdbe CAaeceAE

Cevap Anahtarı A DCEACACDCEBBCADBECAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 6 13 30
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 0 5 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 1 67
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 1 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA DAŞDEMİR 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
383,733 305,010 13 13 42 167 6021

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 45 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 20,12 17,05 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,60 2,11 2,38

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,33 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,21 10,08 11,16

Matematik-1 30 23 6 21,50 72 17,80 12,48 14,55

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,91 2,28 3,19

TYT Matematik 40 28 6 26,50 66 21,71 14,76 17,75

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,36 2,05 2,29

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,62 2,25 2,87

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,86 1,16 1,49

TYT Fen 20 16 1 15,75 79 8,84 5,45 6,64

Toplam: 120 86 22 80,50 67 62,88 47,34 54,77

TYT Türkçe CAeEDCEaCAcDA  BbDBAAaAEcDCBaEdabDAdCCAb

Cevap Anahtarı A CABEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAE

TYT Sosyal BADCEDcbB BAEDCcDACC     

Cevap Anahtarı A BADCEDACBEBAEDCEDACCBAEAD

TYT Matematik ECDEDCdCbaDcDB CCDEBCDEBCccDBCDA DB E   

Cevap Anahtarı A ECDEDCECEDDADBDCCDEBCDEBCDDDBCDACDBDEDCA

TYT Fen DC ACACDCEBBCAa ECA 

Cevap Anahtarı A DCEACACDCEBBCADBECAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 2 83
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 0 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ÖZDİL 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,780 305,010 40 60 148 557 27558

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 45 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 14 6,50 16 20,12 17,05 19,22

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 3,09 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,60 2,11 2,38

Felsefe 5 1 2 0,50 10 3,33 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 3,18 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 2 5 0,75 4 12,21 10,08 11,16

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 17,80 12,48 14,55

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,91 2,28 3,19

TYT Matematik 40 12 7 10,25 26 21,71 14,76 17,75

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,36 2,05 2,29

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,62 2,25 2,87

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,86 1,16 1,49

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 8,84 5,45 6,64

Toplam: 120 30 30 22,50 19 62,88 47,34 54,77

TYT Türkçe BED cbCbc Ac  cDeAAa  e CBbbea b        

Cevap Anahtarı B BEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAECA

TYT Sosyal c           eAe b Db     

Cevap Anahtarı B DCEBACBEDAEDCABACCDEEADAB

TYT Matematik   DbECCED    C DE aD e cc    b    E   Ac

Cevap Anahtarı B DEDCECCEDADBDCCDEBCDEBCDDDBCEDCDBDEDCAAD

TYT Fen E CAbCD e eA   b    

Cevap Anahtarı B EACACCDEBBCADCECAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 3 6 15
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 4 0 80
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 2 2 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 3 4 25
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER KARTAL 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
462,689 305,010 2 2 3 9 173

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 45 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 20,12 17,05 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,60 2,11 2,38

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,33 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 12,21 10,08 11,16

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 17,80 12,48 14,55

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,91 2,28 3,19

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 21,71 14,76 17,75

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,36 2,05 2,29

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,62 2,25 2,87

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,86 1,16 1,49

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,84 5,45 6,64

Toplam: 120 110 10 107,50 90 62,88 47,34 54,77

TYT Türkçe BEDCEaCADDAEBBcDdAAbAEBDCBCEBECDABCCAdCA

Cevap Anahtarı B BEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAECA

TYT Sosyal DCEBACBEDAEDCABACCDd     

Cevap Anahtarı B DCEBACBEDAEDCABACCDEEADAB

TYT Matematik DEDCECCEDADBDCCDEBCDEBCDcDBCEDCDBDEDCAAD

Cevap Anahtarı B DEDCECCEDADBDCCDEBCDEBCDDDBCEDCDBDEDCAAD

TYT Fen EACACCaEBBCADCEbAEcD

Cevap Anahtarı B EACACCDEBBCADCECAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
FİİLLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 1 92
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 5 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHLİKA 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
375,772 305,010 16 16 50 186 6949

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 45 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 20,12 17,05 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,60 2,11 2,38

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,33 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,18 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 12,21 10,08 11,16

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 17,80 12,48 14,55

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,91 2,28 3,19

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 21,71 14,76 17,75

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,36 2,05 2,29

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,62 2,25 2,87

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,86 1,16 1,49

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,84 5,45 6,64

Toplam: 120 84 25 77,75 65 62,88 47,34 54,77

TYT Türkçe BEDCbCCAcDAa BccBAAeAbeDCBeEBcCDcBbdAbCA

Cevap Anahtarı B BEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAECA

TYT Sosyal DdEBedB D EDeABACdDc     

Cevap Anahtarı B DCEBACBEDAEDCABACCDEEADAB

TYT Matematik DEDCECCED DBDCCDEBCDE CcDD dEDCDB     AD

Cevap Anahtarı B DEDCECCEDADBDCCDEBCDEBCDDDBCEDCDBDEDCAAD

TYT Fen EACACCDEBBCADCEeAEea

Cevap Anahtarı B EACACCDEBBCADCECAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 1 83
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS GÜNEVİ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,487 305,010 34 40 110 440 18147

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 45 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 5 16,75 42 20,12 17,05 19,22

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 3,09 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,60 2,11 2,38

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,33 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,18 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 7 0 7,00 35 12,21 10,08 11,16

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 17,80 12,48 14,55

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,91 2,28 3,19

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 21,71 14,76 17,75

Fizik 7 2 0 2,00 29 3,36 2,05 2,29

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,62 2,25 2,87

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,86 1,16 1,49

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 8,84 5,45 6,64

Toplam: 120 51 7 49,25 41 62,88 47,34 54,77

TYT Türkçe BEDCE CAcDA    DBA D    CB  dc Dc   Ab A

Cevap Anahtarı B BEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAECA

TYT Sosyal     A BE        CCDE     

Cevap Anahtarı B DCEBACBEDAEDCABACCDEEADAB

TYT Matematik D DCECCED DBD CDE CDEB cD Bb D  B     A 

Cevap Anahtarı B DEDCECCEDADBDCCDEBCDEBCDDDBCEDCDBDEDCAAD

TYT Fen  A   C     A        

Cevap Anahtarı B EACACCDEBBCADCECAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 20 6 4 30
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 0 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 8 1 67
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜNTEHA ASA 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
377,715 305,010 15 15 46 176 6723

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 45 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 20,12 17,05 19,22

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,09 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,60 2,11 2,38

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,33 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 12,21 10,08 11,16

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 17,80 12,48 14,55

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,91 2,28 3,19

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 21,71 14,76 17,75

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,36 2,05 2,29

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,62 2,25 2,87

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,86 1,16 1,49

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 8,84 5,45 6,64

Toplam: 120 83 17 78,75 66 62,88 47,34 54,77

TYT Türkçe CABEDCECC cDAb BccBAADAEBDCBbEdabDAdCCA 

Cevap Anahtarı A CABEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAE

TYT Sosyal BAD E A B BAED bDACC     

Cevap Anahtarı A BADCEDACBEBAEDCEDACCBAEAD

TYT Matematik ECDEDCECEDDcDBDCCDEBCDcBCcDD   A DB     

Cevap Anahtarı A ECDEDCECEDDADBDCCDEBCDEBCDDDBCDACDBDEDCA

TYT Fen aCEeC   CEBBCADeECcE

Cevap Anahtarı A DCEACACDCEBBCADBECAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 2 83
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİHAN DOLAŞKAN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,740 305,010 29 31 95 406 16560

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 45 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 20,12 17,05 19,22

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,09 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,60 2,11 2,38

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,33 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,18 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 12,21 10,08 11,16

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 17,80 12,48 14,55

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,91 2,28 3,19

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 21,71 14,76 17,75

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,36 2,05 2,29

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,62 2,25 2,87

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,86 1,16 1,49

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 8,84 5,45 6,64

Toplam: 120 59 25 52,75 44 62,88 47,34 54,77

TYT Türkçe CAdEDCEaC c d  dDDeAA eEcbCB EdcabA eCAc

Cevap Anahtarı A CABEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAE

TYT Sosyal   D E  dB BAED dDAdC     

Cevap Anahtarı A BADCEDACBEBAEDCEDACCBAEAD

TYT Matematik ECD DCECEDD cBD CDEcCDEB Db  CcA D      

Cevap Anahtarı A ECDEDCECEDDADBDCCDEBCDEBCDDDBCDACDBDEDCA

TYT Fen  CEbCA DCEe  A     b

Cevap Anahtarı A DCEACACDCEBBCADBECAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 9 9 45
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 0 4 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 8 2 67
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÜNLÜ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,741 305,010 30 34 100 417 17173

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 45 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 20,12 17,05 19,22

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,09 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,60 2,11 2,38

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,33 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,18 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 12,21 10,08 11,16

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 17,80 12,48 14,55

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,91 2,28 3,19

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 21,71 14,76 17,75

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,36 2,05 2,29

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,62 2,25 2,87

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,86 1,16 1,49

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 8,84 5,45 6,64

Toplam: 120 58 26 51,50 43 62,88 47,34 54,77

TYT Türkçe CcBEDe aC cDd  BbDeAdDAaeDCBaEBcCDcBCCAb

Cevap Anahtarı A CABEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAE

TYT Sosyal   D EDd BEBAEc EDAde     

Cevap Anahtarı A BADCEDACBEBAEDCEDACCBAEAD

TYT Matematik aCD DCEaEDDAD  C    bD   e  B DACD  E   

Cevap Anahtarı A ECDEDCECEDDADBDCCDEBCDEBCDDDBCDACDBDEDCA

TYT Fen aa AC  cCdB CAD     

Cevap Anahtarı A DCEACACDCEBBCADBECAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 1 2 8
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA BOZDEMİR 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
420,797 305,010 7 7 18 68 2310

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 45 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 20,12 17,05 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,60 2,11 2,38

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,33 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,18 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,21 10,08 11,16

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 17,80 12,48 14,55

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,91 2,28 3,19

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 21,71 14,76 17,75

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,36 2,05 2,29

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,62 2,25 2,87

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,86 1,16 1,49

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,84 5,45 6,64

Toplam: 120 98 19 93,25 78 62,88 47,34 54,77

TYT Türkçe CABEDCEaCbbDAE BbDBAAcAEBDCBCaBEaDcBCCcE

Cevap Anahtarı A CABEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAE

TYT Sosyal BADCEDAaBEBAEDCEDAdd     

Cevap Anahtarı A BADCEDACBEBAEDCEDACCBAEAD

TYT Matematik ECDEDCECEDDADBDCCDE CDEBCceDBaDA DBDEDCA

Cevap Anahtarı A ECDEDCECEDDADBDCCDEBCDEBCDDDBCDACDBDEDCA

TYT Fen aCEACeCDCEBBCADBEeAb

Cevap Anahtarı A DCEACACDCEBBCADBECAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 2 75
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 5 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN AKIN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
431,889 305,010 5 5 10 41 1448

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 45 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 20,12 17,05 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,60 2,11 2,38

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,33 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,21 10,08 11,16

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 17,80 12,48 14,55

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,91 2,28 3,19

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83 21,71 14,76 17,75

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,36 2,05 2,29

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,62 2,25 2,87

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,86 1,16 1,49

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 8,84 5,45 6,64

Toplam: 120 101 17 96,75 81 62,88 47,34 54,77

TYT Türkçe CABEDCECCAcDAdeBDcBAdDAEBDCBaEBceDAdCCAd

Cevap Anahtarı A CABEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAE

TYT Sosyal BADCEDdCBEBAEDCEDAdC     

Cevap Anahtarı A BADCEDACBEBAEDCEDACCBAEAD

TYT Matematik ECDaDCECEcDADBDCCDEBCDEBCDcD  DACDBDEaCA

Cevap Anahtarı A ECDEDCECEDDADBDCCDEBCDEBCDDDBCDACDBDEDCA

TYT Fen DCEACACDCEBBCADcECAE

Cevap Anahtarı A DCEACACDCEBBCADBECAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
FİİLLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 1 92
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 1 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RIFAT DERE 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,743 305,010 37 50 135 526 24022

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 45 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 10 17,50 44 20,12 17,05 19,22

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,09 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,60 2,11 2,38

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,33 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,18 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 12,21 10,08 11,16

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 17,80 12,48 14,55

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 3,91 2,28 3,19

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 21,71 14,76 17,75

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,36 2,05 2,29

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,62 2,25 2,87

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,86 1,16 1,49

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 8,84 5,45 6,64

Toplam: 120 39 20 34,00 28 62,88 47,34 54,77

TYT Türkçe CbBEDCEC   a   ebcBAADA eDCBaEBc ac  CAE

Cevap Anahtarı A CABEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAE

TYT Sosyal cA  E     BAcD ED        

Cevap Anahtarı A BADCEDACBEBAEDCEDACCBAEAD

TYT Matematik bC  D  C  D D    DE  Dd  D  c  bab      

Cevap Anahtarı A ECDEDCECEDDADBDCCDEBCDEBCDDDBCDACDBDEDCA

TYT Fen D       b e CA      

Cevap Anahtarı A DCEACACDCEBBCADBECAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 11 5 55
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 4 1 33
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER KAYA 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,462 305,010 36 46 129 501 22021

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 45 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 14 11,50 29 20,12 17,05 19,22

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 3,09 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,60 2,11 2,38

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,33 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 12,21 10,08 11,16

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 17,80 12,48 14,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,91 2,28 3,19

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26 21,71 14,76 17,75

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,36 2,05 2,29

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,62 2,25 2,87

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,86 1,16 1,49

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 8,84 5,45 6,64

Toplam: 120 46 28 39,00 33 62,88 47,34 54,77

TYT Türkçe BEDCE CAc A cBbcdc    ebCB cBadbcBCCb   

Cevap Anahtarı B BEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAECA

TYT Sosyal     d B DbEDCABeCCDE     

Cevap Anahtarı B DCEBACBEDAEDCABACCDEEADAB

TYT Matematik   Db aCaD DBab DEaC EB  D   E           

Cevap Anahtarı B DEDCECCEDADBDCCDEBCDEBCDDDBCEDCDBDEDCAAD

TYT Fen E CA  ed  CAaC  AacD

Cevap Anahtarı B EACACCDEBBCADCECAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 20 7 9 35
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 4 0 80
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 6 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA UYGUN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
378,703 305,010 14 14 43 173 6611

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 45 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 20,12 17,05 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,60 2,11 2,38

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,33 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,18 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 12,21 10,08 11,16

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 17,80 12,48 14,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,91 2,28 3,19

TYT Matematik 40 27 1 26,75 67 21,71 14,76 17,75

Fizik 7 3 0 3,00 43 3,36 2,05 2,29

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,62 2,25 2,87

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 1,86 1,16 1,49

TYT Fen 20 10 2 9,50 48 8,84 5,45 6,64

Toplam: 120 83 15 79,25 66 62,88 47,34 54,77

TYT Türkçe BEDCECCbcDAb BbDB AaAEBDCBbEdECaAdCCAbCb

Cevap Anahtarı B BEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAECA

TYT Sosyal DCEBAbBEDAEDCABACCDE     

Cevap Anahtarı B DCEBACBEDAEDCABACCDEEADAB

TYT Matematik D DCECCEDcDBDCCDEBCDEBCDDD CED          

Cevap Anahtarı B DEDCECCEDADBDCCDEBCDEBCDDDBCEDCDBDEDCAAD

TYT Fen E CA   da  ADCE AE D

Cevap Anahtarı B EACACCDEBBCADCECAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞENNUR 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,125 305,010 22 23 74 283 11036

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 45 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 20,12 17,05 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,60 2,11 2,38

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,33 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,21 10,08 11,16

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 17,80 12,48 14,55

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,91 2,28 3,19

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 21,71 14,76 17,75

Fizik 7 3 0 3,00 43 3,36 2,05 2,29

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,62 2,25 2,87

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,86 1,16 1,49

TYT Fen 20 10 1 9,75 49 8,84 5,45 6,64

Toplam: 120 72 21 66,75 56 62,88 47,34 54,77

TYT Türkçe CABEDCEaCbbDAEBB DBAdadbBDCcbEBc DABCC b

Cevap Anahtarı A CABEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAE

TYT Sosyal BeaCE daBaBAEDCcDACC     

Cevap Anahtarı A BADCEDACBEBAEDCEDACCBAEAD

TYT Matematik ECD DCECEDDADBD bDEBeDE CcD  CD         

Cevap Anahtarı A ECDEDCECEDDADBDCCDEBCDEBCDDDBCDACDBDEDCA

TYT Fen  C AC  DC   CAD EC c

Cevap Anahtarı A DCEACACDCEBBCADBECAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 12 6 60
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
FİİLLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 7 3 58
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYDA ALTUN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,929 305,010 31 35 101 419 17279

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 45 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 20,12 17,05 19,22

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,09 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,60 2,11 2,38

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,33 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,18 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 7 0 7,00 35 12,21 10,08 11,16

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 17,80 12,48 14,55

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,91 2,28 3,19

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 21,71 14,76 17,75

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,36 2,05 2,29

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,62 2,25 2,87

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,86 1,16 1,49

TYT Fen 20 6 1 5,75 29 8,84 5,45 6,64

Toplam: 120 55 15 51,25 43 62,88 47,34 54,77

TYT Türkçe C eEDC CCbcDA   bDBAcDA dDCB cBcCDABadeb

Cevap Anahtarı A CABEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAE

TYT Sosyal         B   E  EDACC     

Cevap Anahtarı A BADCEDACBEBAEDCEDACCBAEAD

TYT Matematik ECD DC CEDD Da  CDE CDEBa DD  D  D      

Cevap Anahtarı A ECDEDCECEDDADBDCCDEBCDEBCDDDBCDACDBDEDCA

TYT Fen DC A A   d  C D     

Cevap Anahtarı A DCEACACDCEBBCADBECAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 20 11 7 55
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 9 1 75
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE BİRGİN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
485,137 305,010 1 1 1 1 12

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 45 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 20,12 17,05 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,60 2,11 2,38

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,33 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,18 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 12,21 10,08 11,16

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 17,80 12,48 14,55

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,91 2,28 3,19

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 21,71 14,76 17,75

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,36 2,05 2,29

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,62 2,25 2,87

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,86 1,16 1,49

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 8,84 5,45 6,64

Toplam: 120 116 4 115,00 96 62,88 47,34 54,77

TYT Türkçe BEDCECCADDAEBBbDBAAbAEBDCBCEBECDABCCAECA

Cevap Anahtarı B BEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAECA

TYT Sosyal DCEBACBEDAEDCABACCDE     

Cevap Anahtarı B DCEBACBEDAEDCABACCDEEADAB

TYT Matematik DEDCECCEDADBDCCDEBCDEBCDDDBCEaCDBDEDCAAD

Cevap Anahtarı B DEDCECCEDADBDCCDEBCDEBCDDDBCEDCDBDEDCAAD

TYT Fen EACACCaEBBCADCECAEBD

Cevap Anahtarı B EACACCDEBBCADCECAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 20 0 100
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
FİİLLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 5 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE YAMAN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,455 305,010 41 62 152 561 28340

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 45 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 8 12,00 30 20,12 17,05 19,22

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,09 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,60 2,11 2,38

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,33 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,18 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 12,21 10,08 11,16

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 17,80 12,48 14,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,91 2,28 3,19

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 21,71 14,76 17,75

Fizik 7 1 3 0,25 4 3,36 2,05 2,29

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 3,62 2,25 2,87

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,86 1,16 1,49

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 8,84 5,45 6,64

Toplam: 120 25 21 19,75 16 62,88 47,34 54,77

TYT Türkçe CdBEDCE   c dd BDcBAA bd            CCeE

Cevap Anahtarı A CABEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAE

TYT Sosyal      D    BA   dcACe     

Cevap Anahtarı A BADCEDACBEBAEDCEDACCBAEAD

TYT Matematik cb  e    D  D     E dD B                

Cevap Anahtarı A ECDEDCECEDDADBDCCDEBCDEBCDDDBCDACDBDEDCA

TYT Fen a  bCe      ab d    

Cevap Anahtarı A DCEACACDCEBBCADBECAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 20 5 3 25
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 0 4 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 2 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 1 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 3 1 25
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ENGİN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
412,020 305,010 8 8 24 90 3079

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 45 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 20,12 17,05 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,60 2,11 2,38

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,33 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,18 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,21 10,08 11,16

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 17,80 12,48 14,55

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,91 2,28 3,19

TYT Matematik 40 32 3 31,25 78 21,71 14,76 17,75

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,36 2,05 2,29

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,62 2,25 2,87

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,86 1,16 1,49

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,84 5,45 6,64

Toplam: 120 95 19 90,25 75 62,88 47,34 54,77

TYT Türkçe CABEDbECCb DAEBBDDBAADAEcDCBaEBabDABdCbd

Cevap Anahtarı A CABEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAE

TYT Sosyal BADCEDAaBEBAEadEDACC     

Cevap Anahtarı A BADCEDACBEBAEDCEDACCBAEAD

TYT Matematik ECDEDCEeED  DBDCCDEBCDEB D DBdDACDdDE CA

Cevap Anahtarı A ECDEDCECEDDADBDCCDEBCDEBCDDDBCDACDBDEDCA

TYT Fen aCEACAbDdEBBCADeECAE

Cevap Anahtarı A DCEACACDCEBBCADBECAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
FİİLLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 0 83
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 1 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASİR KARA 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,694 305,010 23 24 76 286 11089

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 45 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 20,12 17,05 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,60 2,11 2,38

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,33 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,18 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 12,21 10,08 11,16

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 17,80 12,48 14,55

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,91 2,28 3,19

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61 21,71 14,76 17,75

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,36 2,05 2,29

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,62 2,25 2,87

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,86 1,16 1,49

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 8,84 5,45 6,64

Toplam: 120 74 30 66,50 55 62,88 47,34 54,77

TYT Türkçe CABEDCEC bcDd  ebDBAdDAEBbCBaEBcdDABCbe 

Cevap Anahtarı A CABEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAE

TYT Sosyal cbDCEccdBEBAEDecDAeC     

Cevap Anahtarı A BADCEDACBEBAEDCEDACCBAEAD

TYT Matematik ECD DedCaDDADBeC DEBCDEBCcDD CDAe BD    

Cevap Anahtarı A ECDEDCECEDDADBDCCDEBCDEBCDDDBCDACDBDEDCA

TYT Fen eCEbC  DC BBCADa CbE

Cevap Anahtarı A DCEACACDCEBBCADBECAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 6 65
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 1 83
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE KUTLU 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
325,903 305,010 25 26 85 331 13114

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 45 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 20,12 17,05 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,60 2,11 2,38

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,33 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 12,21 10,08 11,16

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 17,80 12,48 14,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,91 2,28 3,19

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 21,71 14,76 17,75

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,36 2,05 2,29

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,62 2,25 2,87

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,86 1,16 1,49

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 8,84 5,45 6,64

Toplam: 120 70 34 61,50 51 62,88 47,34 54,77

TYT Türkçe CbBEDCECCbeDAE BDcBAAaAEBDbBdEBcCbAdddcc

Cevap Anahtarı A CABEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAE

TYT Sosyal cbDCEeeaBEBAEDeEDACe     

Cevap Anahtarı A BADCEDACBEBAEDCEDACCBAEAD

TYT Matematik ECDEDCdCEDDdD DCCDEBCDEBCcD Bb          

Cevap Anahtarı A ECDEDCECEDDADBDCCDEBCDEBCDDDBCDACDBDEDCA

TYT Fen DeEeCeCa  a CAedabAE

Cevap Anahtarı A DCEACACDCEBBCADBECAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 1 83
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE METE 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
347,970 305,010 21 22 69 262 10297

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 45 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 20,12 17,05 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,60 2,11 2,38

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,33 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,18 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 12,21 10,08 11,16

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 17,80 12,48 14,55

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,91 2,28 3,19

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 21,71 14,76 17,75

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,36 2,05 2,29

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,62 2,25 2,87

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,86 1,16 1,49

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 8,84 5,45 6,64

Toplam: 120 74 22 68,50 57 62,88 47,34 54,77

TYT Türkçe C edDbEeCAbDAb B cBcAa EBDCBeEdd bABCCAb

Cevap Anahtarı A CABEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAE

TYT Sosyal BADCE ACBEBAEDdEDACC     

Cevap Anahtarı A BADCEDACBEBAEDCEDACCBAEAD

TYT Matematik  CD DCEbEaDA BDC DE CDcB cD   DACD  E   

Cevap Anahtarı A ECDEDCECEDDADBDCCDEBCDEBCDDDBCDACDBDEDCA

TYT Fen  CcAC bDCE BCADBc AE

Cevap Anahtarı A DCEACACDCEBBCADBECAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 11 7 55
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 6 2 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SOLMAZ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
383,748 305,010 12 12 41 166 6019

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 45 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 20,12 17,05 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,60 2,11 2,38

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,33 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,21 10,08 11,16

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 17,80 12,48 14,55

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,91 2,28 3,19

TYT Matematik 40 34 5 32,75 82 21,71 14,76 17,75

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,36 2,05 2,29

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,62 2,25 2,87

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,86 1,16 1,49

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 8,84 5,45 6,64

Toplam: 120 88 27 81,25 68 62,88 47,34 54,77

TYT Türkçe BEDCECCADDAdcBcDBAAbAaeDCBaEBceDAebCAECb

Cevap Anahtarı B BEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAECA

TYT Sosyal DCEBACBEDAEDdABACdDE     

Cevap Anahtarı B DCEBACBEDAEDCABACCDEEADAB

TYT Matematik cEDCECCEDcDBDCCDEBCDEBCDDDBeEDCDBDE deAD

Cevap Anahtarı B DEDCECCEDADBDCCDEBCDEBCDDDBCEDCDBDEDCAAD

TYT Fen dACAeCe e CADe bAbc 

Cevap Anahtarı B EACACCDEBBCADCECAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
FİİLLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 0 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YILMAZ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
428,210 305,010 6 6 13 50 1714

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 45 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 20,12 17,05 19,22

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,09 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,60 2,11 2,38

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,33 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,18 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 12,21 10,08 11,16

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 17,80 12,48 14,55

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,91 2,28 3,19

TYT Matematik 40 35 1 34,75 87 21,71 14,76 17,75

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,36 2,05 2,29

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,62 2,25 2,87

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,86 1,16 1,49

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 8,84 5,45 6,64

Toplam: 120 99 13 95,75 80 62,88 47,34 54,77

TYT Türkçe BEDCECCAcDAEcBcDBAAaAbBDCBaEBECDAdCCcbCA

Cevap Anahtarı B BEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAECA

TYT Sosyal DCE A BEDAEDeABACCDE     

Cevap Anahtarı B DCEBACBEDAEDCABACCDEEADAB

TYT Matematik DEDaECCEDADBDCCDE CDEBCDDD CEDCDBDE C AD

Cevap Anahtarı B DEDCECCEDADBDCCDEBCDEBCDDDBCEDCDBDEDCAAD

TYT Fen EACA CD BBCADaECAEcD

Cevap Anahtarı B EACACCDEBBCADCECAEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
FİİLLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 0 92
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 0 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN AÇAR 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,386 305,010 25 80 170 585 30252

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 26 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 21 3,75 9 14,09 17,05 19,22

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,04 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,61 2,11 2,38

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,49 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,93 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 8,07 10,08 11,16

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,35 2,05 2,29

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,54 2,25 2,87

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,31 1,16 1,49

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,19 5,45 6,64

Toplam: 120 15 28 8,00 7 29,21 47,34 54,77

TYT Türkçe a Db eC cae   caeAAaeEdbCcdcBada BaC b  

Cevap Anahtarı B BEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAECA

TYT Sosyal DCE d Bd        dC c     

Cevap Anahtarı B DCEBACBEDAEDCABACCDEEADAB

TYT Fen dd        C     d   

Cevap Anahtarı B EACACCDEBBCADCECAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
PARAGRAF YORUMU 20 6 12 30
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 0 5 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYTEN AÇELYA SEZGİN 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,155 305,010 14 58 144 549 26277

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 26 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 14,09 17,05 19,22

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,04 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,61 2,11 2,38

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,49 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,93 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 8,07 10,08 11,16

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 5,47 12,48 14,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,39 2,28 3,19

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 5,87 14,76 17,75

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,35 2,05 2,29

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,54 2,25 2,87

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,31 1,16 1,49

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,19 5,45 6,64

Toplam: 120 33 24 27,00 23 29,21 47,34 54,77

TYT Türkçe eEDCaaCAcDe  B cBAdaAEcDCBaEBa bcBCCcd e

Cevap Anahtarı B BEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAECA

TYT Sosyal DeEB  BE  ED Ad aCbc     

Cevap Anahtarı B DCEBACBEDAEDCABACCDEEADAB

TYT Matematik    Cd Cb             B                  

Cevap Anahtarı B DEDCECCEDADBDCCDEBCDEBCDDDBCEDCDBDEDCAAD

TYT Fen    A       A   b    

Cevap Anahtarı B EACACCDEBBCADCECAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 12 7 60
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 3 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 2 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 0 8
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA GÜLSÜN 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,587 305,010 11 54 139 541 25617

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 26 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 16 14,00 35 14,09 17,05 19,22

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,04 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,61 2,11 2,38

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,49 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,93 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 1 7,75 39 8,07 10,08 11,16

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 5,47 12,48 14,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,39 2,28 3,19

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 5,87 14,76 17,75

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,35 2,05 2,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,54 2,25 2,87

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,31 1,16 1,49

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,19 5,45 6,64

Toplam: 120 34 19 29,25 24 29,21 47,34 54,77

TYT Türkçe edDCEaCbbaAb  c dAADAEBbCBecBcd AB CAb b

Cevap Anahtarı B BEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAECA

TYT Sosyal  C B    a ED  B CC E     

Cevap Anahtarı B DCEBACBEDAEDCABACCDEEADAB

TYT Matematik D D   C        DE  DcB  e               

Cevap Anahtarı B DEDCECCEDADBDCCDEBCDEBCDDDBCEDCDBDEDCAAD

TYT Fen E                   

Cevap Anahtarı B EACACCDEBBCADCECAEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 12 6 60
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 4 1 80
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 0 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 4 2 33
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE YAŞAR 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,282 305,010 12 55 141 544 25847

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 26 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 6 19,50 49 14,09 17,05 19,22

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,04 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,61 2,11 2,38

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,49 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,93 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 8,07 10,08 11,16

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 5,47 12,48 14,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,39 2,28 3,19

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 5,87 14,76 17,75

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,35 2,05 2,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,54 2,25 2,87

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,31 1,16 1,49

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,19 5,45 6,64

Toplam: 120 31 10 28,50 24 29,21 47,34 54,77

TYT Türkçe C BEDCEb    A   DDBAbaA  DCBC Bab ABaCA 

Cevap Anahtarı A CABEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAE

TYT Sosyal e  CE   BdB ED c  C      

Cevap Anahtarı A BADCEDACBEBAEDCEDACCBAEAD

TYT Matematik                   E  D   a              

Cevap Anahtarı A ECDEDCECEDDADBDCCDEBCDEBCDDDBCDACDBDEDCA

TYT Fen  C                  

Cevap Anahtarı A DCEACACDCEBBCADBECAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 12 3 60
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 4 0 80
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 2 1 17
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,095 305,010 23 76 166 581 29620

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 26 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 19 3,25 8 14,09 17,05 19,22

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,04 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,61 2,11 2,38

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,49 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,93 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 2 2 1,50 8 8,07 10,08 11,16

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 5,47 12,48 14,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,39 2,28 3,19

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21 5,87 14,76 17,75

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,35 2,05 2,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,54 2,25 2,87

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,31 1,16 1,49

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 1,19 5,45 6,64

Toplam: 120 20 29 12,75 11 29,21 47,34 54,77

TYT Türkçe e DC aabbbd  ecD AAa   bCc cdceD    dbCb

Cevap Anahtarı B BEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAECA

TYT Sosyal       B  c      dC       

Cevap Anahtarı B DCEBACBEDAEDCABACCDEEADAB

TYT Matematik D D a CbDADB   DE  Dc  ca  d            

Cevap Anahtarı B DEDCECCEDADBDCCDEBCDEBCDDDBCEDCDBDEDCAAD

TYT Fen  b                e 

Cevap Anahtarı B EACACCDEBBCADCECAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
PARAGRAF YORUMU 20 4 8 20
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 0 5 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 3 3 25
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECENAZ ERÖZ 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,075 305,010 13 56 142 545 25875

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 26 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 14,09 17,05 19,22

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,04 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,61 2,11 2,38

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,49 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,93 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 8,07 10,08 11,16

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 5,47 12,48 14,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,39 2,28 3,19

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 5,87 14,76 17,75

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,35 2,05 2,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,54 2,25 2,87

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,31 1,16 1,49

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,19 5,45 6,64

Toplam: 120 36 30 28,50 24 29,21 47,34 54,77

TYT Türkçe CABED EaCAcaA  BbDdAAa EcDCBbcBabbcddCAb

Cevap Anahtarı A CABEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAE

TYT Sosyal ceD Eec BEBAED bD be     

Cevap Anahtarı A BADCEDACBEBAEDCEDACCBAEAD

TYT Matematik ECD DadCb D       E   ae  b             

Cevap Anahtarı A ECDEDCECEDDADBDCCDEBCDEBCDDDBCDACDBDEDCA

TYT Fen    e                

Cevap Anahtarı A DCEACACDCEBBCADBECAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 8 10 40
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 4 1 80
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 3 8
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TEPE 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,323 305,010 22 72 162 575 29330

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 26 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 17 4,75 12 14,09 17,05 19,22

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,04 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,61 2,11 2,38

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,49 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,93 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 8,07 10,08 11,16

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 5,47 12,48 14,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,39 2,28 3,19

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 5,87 14,76 17,75

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,35 2,05 2,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,54 2,25 2,87

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,31 1,16 1,49

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 1,19 5,45 6,64

Toplam: 120 21 26 14,50 12 29,21 47,34 54,77

TYT Türkçe cEDC eCbccdE  cedAA ea D   cea  dd C b  

Cevap Anahtarı B BEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAECA

TYT Sosyal       B        ACaDb     

Cevap Anahtarı B DCEBACBEDAEDCABACCDEEADAB

TYT Matematik       CEe  d   DE  D B   bB             

Cevap Anahtarı B DEDCECCEDADBDCCDEBCDEBCDDDBCEDCDBDEDCAAD

TYT Fen dbd  Ca             

Cevap Anahtarı B EACACCDEBBCADCECAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
PARAGRAF YORUMU 20 4 8 20
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 0 5 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 3 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 4 1 33
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YÜKSEK 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,280 305,010 6 43 121 469 19961

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 26 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 14,09 17,05 19,22

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,04 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,61 2,11 2,38

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,49 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 1,93 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 8,07 10,08 11,16

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 5,47 12,48 14,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,39 2,28 3,19

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 5,87 14,76 17,75

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,35 2,05 2,29

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,54 2,25 2,87

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,31 1,16 1,49

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 1,19 5,45 6,64

Toplam: 120 50 21 44,75 37 29,21 47,34 54,77

TYT Türkçe CABdDCECCAcbdbedbDBAADAadDCBaEBceDABCCeb

Cevap Anahtarı A CABEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAE

TYT Sosyal cADeEDAbBEBAEDeEDACC     

Cevap Anahtarı A BADCEDACBEBAEDCEDACCBAEAD

TYT Matematik  C       aD D     E  D B                

Cevap Anahtarı A ECDEDCECEDDADBDCCDEBCDEBCDDDBCDACDBDEDCA

TYT Fen             CA   e E

Cevap Anahtarı A DCEACACDCEBBCADBECAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 0 5 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
FİİLLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 1 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 3 0 25
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR AYVA 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,674 305,010 3 33 98 412 16730

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 26 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 14,09 17,05 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,04 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,61 2,11 2,38

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,49 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,93 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 8,07 10,08 11,16

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 5,47 12,48 14,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,39 2,28 3,19

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 5,87 14,76 17,75

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,35 2,05 2,29

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,54 2,25 2,87

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,31 1,16 1,49

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 1,19 5,45 6,64

Toplam: 120 58 21 52,75 44 29,21 47,34 54,77

TYT Türkçe BEDCECCAcDd  BDbBcAeAaBDCBacBcaDABaCAbC 

Cevap Anahtarı B BEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAECA

TYT Sosyal aCEBAbBEDAED ABACeDE     

Cevap Anahtarı B DCEBACBEDAEDCABACCDEEADAB

TYT Matematik D DCaCC DA     DEaCDEa DeD   a          

Cevap Anahtarı B DEDCECCEDADBDCCDEBCDEBCDDDBCEDCDBDEDCAAD

TYT Fen  e        C     AE  

Cevap Anahtarı B EACACCDEBBCADCECAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 7 3 58
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA GÜNGÖR 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,915 305,010 19 67 157 570 28742

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 26 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 17 7,75 19 14,09 17,05 19,22

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,04 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,61 2,11 2,38

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,49 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,93 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 8,07 10,08 11,16

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 5,47 12,48 14,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,39 2,28 3,19

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 5,87 14,76 17,75

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,35 2,05 2,29

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,54 2,25 2,87

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,31 1,16 1,49

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 1,19 5,45 6,64

Toplam: 120 26 34 17,50 15 29,21 47,34 54,77

TYT Türkçe C eEDb a  caA  BbadA D  dDdc bBbCacB Ccd

Cevap Anahtarı A CABEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAE

TYT Sosyal B a E dCB eAEa cDeCa     

Cevap Anahtarı A BADCEDACBEBAEDCEDACCBAEAD

TYT Matematik     c    e       c   D    a  a          

Cevap Anahtarı A ECDEDCECEDDADBDCCDEBCDEBCDDDBCDACDBDEDCA

TYT Fen eCde A D    Cd e C  

Cevap Anahtarı A DCEACACDCEBBCADBECAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
PARAGRAF YORUMU 20 6 10 30
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 4 1 80
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 3 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 2 8
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇE NUR DERYA 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,997 305,010 1 19 63 250 9794

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 26 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 14,09 17,05 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,04 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,61 2,11 2,38

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,49 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 1,93 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 17 0 17,00 85 8,07 10,08 11,16

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 5,47 12,48 14,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,39 2,28 3,19

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47 5,87 14,76 17,75

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,35 2,05 2,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,54 2,25 2,87

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,31 1,16 1,49

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 1,19 5,45 6,64

Toplam: 120 72 5 70,75 59 29,21 47,34 54,77

TYT Türkçe BEDCECCADDA  BDeBAADAEdDCBCEBaCDABCCAdCA

Cevap Anahtarı B BEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAECA

TYT Sosyal DCEBA B DAED ABACCDE     

Cevap Anahtarı B DCEBACBEDAEDCABACCDEEADAB

TYT Matematik DEDCE CEDADB  CDE  D BCDD  d            

Cevap Anahtarı B DEDCECCEDADBDCCDEBCDEBCDDDBCEDCDBDEDCAAD

TYT Fen                  EB 

Cevap Anahtarı B EACACCDEBBCADCECAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 8 0 67
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ATK 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,426 305,010 10 53 138 537 25412

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 26 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 14,09 17,05 19,22

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,04 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,61 2,11 2,38

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,49 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,93 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 8,07 10,08 11,16

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 5,47 12,48 14,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,39 2,28 3,19

TYT Matematik 40 8 7 6,25 16 5,87 14,76 17,75

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,35 2,05 2,29

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,54 2,25 2,87

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,31 1,16 1,49

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 1,19 5,45 6,64

Toplam: 120 38 32 30,00 25 29,21 47,34 54,77

TYT Türkçe CcBEDdbaCAbaAdcBDDBAA cEdDCe cBaaD BdCbc

Cevap Anahtarı A CABEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAE

TYT Sosyal BA bacAaBEaAd  ED CC     

Cevap Anahtarı A BADCEDACBEBAEDCEDACCBAEAD

TYT Matematik  CD De CaDbADe       D a ae             

Cevap Anahtarı A ECDEDCECEDDADBDCCDEBCDEBCDDDBCDACDBDEDCA

TYT Fen             b  e    

Cevap Anahtarı A DCEACACDCEBBCADBECAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 8 10 40
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 4 1 80
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
FİİLLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 2 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 3 8
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL YAVUZ 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,238 305,010 20 69 159 572 28854

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 26 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 11 11,25 28 14,09 17,05 19,22

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,04 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,61 2,11 2,38

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,49 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,93 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 8,07 10,08 11,16

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 5,47 12,48 14,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,39 2,28 3,19

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 5,87 14,76 17,75

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,35 2,05 2,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,54 2,25 2,87

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,31 1,16 1,49

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,19 5,45 6,64

Toplam: 120 21 15 17,25 14 29,21 47,34 54,77

TYT Türkçe dEDCE bAc     ccBAADA cDCB c a e   C b b

Cevap Anahtarı B BEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAECA

TYT Sosyal     A B    D A eCC E     

Cevap Anahtarı B DCEBACBEDAEDCABACCDEEADAB

TYT Matematik                        e   b            

Cevap Anahtarı B DEDCECCEDADBDCCDEBCDEBCDDDBCEDCDBDEDCAAD

TYT Fen                   d 

Cevap Anahtarı B EACACCDEBBCADCECAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 20 7 5 35
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 0 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN DÖNER 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,492 305,010 16 61 150 559 28086

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 26 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 6 13,50 34 14,09 17,05 19,22

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,04 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,61 2,11 2,38

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,49 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,93 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 8,07 10,08 11,16

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 5,47 12,48 14,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,39 2,28 3,19

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 5,87 14,76 17,75

Toplam: 120 23 9 20,75 17 29,21 47,34 54,77

TYT Türkçe CcBEDCEC  a     DcBAdeAEdDCB            

Cevap Anahtarı A CABEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAE

TYT Sosyal   D E ddB BAED           

Cevap Anahtarı A BADCEDACBEBAEDCEDACCBAEAD

TYT Matematik E    b                                  

Cevap Anahtarı A ECDEDCECEDDADBDCCDEBCDEBCDDDBCDACDBDEDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 7 1 35
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM GÜNEVİ 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
137,561 305,010 26 82 172 588 31124

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 26 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 30 2,50 6 14,09 17,05 19,22

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,04 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,61 2,11 2,38

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 2,49 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 1,93 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 2 18 -2,50 -13 8,07 10,08 11,16

Matematik-1 30 2 18 -2,50 -8 5,47 12,48 14,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,39 2,28 3,19

TYT Matematik 40 2 18 -2,50 -6 5,87 14,76 17,75

Toplam: 120 14 66 -2,50 -2 29,21 47,34 54,77

TYT Türkçe CAaEaCaaCbecAdacebeAcaeEcbCeadaadbeaCabb

Cevap Anahtarı A CABEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAE

TYT Sosyal eADdacbdeadeacbbebad     

Cevap Anahtarı A BADCEDACBEBAEDCEDACCBAEAD

TYT Matematik becbDeabdeecadeaCabd                    

Cevap Anahtarı A ECDEDCECEDDADBDCCDEBCDEBCDDDBCDACDBDEDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 20 5 15 25
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 4 1 80
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
FİİLLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 5 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 2 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
SAYILAR 4 1 3 25
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 1 3 8
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA KAMER 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,880 305,010 2 27 87 340 13643

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 26 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 14,09 17,05 19,22

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,04 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,61 2,11 2,38

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,49 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,93 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 8,07 10,08 11,16

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 5,47 12,48 14,55

Geometri 10 7 1 6,75 68 0,39 2,28 3,19

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 5,87 14,76 17,75

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,35 2,05 2,29

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,54 2,25 2,87

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,31 1,16 1,49

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,19 5,45 6,64

Toplam: 120 65 18 60,50 50 29,21 47,34 54,77

TYT Türkçe BEDCECCAcDA   bDBAADebebCBCEBcbDAd Ceb  

Cevap Anahtarı B BEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAECA

TYT Sosyal D EBACBEDAED AB CCDc     

Cevap Anahtarı B DCEBACBEDAEDCABACCDEEADAB

TYT Matematik  cDCECC D DBD CDEBCDEB cc   E  DBDEbC AD

Cevap Anahtarı B DEDCECCEDADBDCCDEBCDEBCDDDBCEDCDBDEDCAAD

TYT Fen b         C    e    

Cevap Anahtarı B EACACCDEBBCADCECAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 10 9 50
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 8 2 67
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 1 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA ŞEN 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,336 305,010 9 52 137 532 24934

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 26 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 11 14,25 36 14,09 17,05 19,22

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,04 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,61 2,11 2,38

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,49 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,93 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 4 0 4,00 20 8,07 10,08 11,16

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 5,47 12,48 14,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,39 2,28 3,19

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 5,87 14,76 17,75

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,35 2,05 2,29

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,54 2,25 2,87

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 0,31 1,16 1,49

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 1,19 5,45 6,64

Toplam: 120 37 23 31,25 26 29,21 47,34 54,77

TYT Türkçe CABEDCcdCA cAc BbaBe DAEBD Bacec        

Cevap Anahtarı A CABEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAE

TYT Sosyal         B B ED           

Cevap Anahtarı A BADCEDACBEBAEDCEDACCBAEAD

TYT Matematik ECD Db C  D     CDEBCDEa c              

Cevap Anahtarı A ECDEDCECEDDADBDCCDEBCDEBCDDDBCDACDBDEDCA

TYT Fen eC Aa   d   bAae ecd

Cevap Anahtarı A DCEACACDCEBBCADBECAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 6 5 30
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 4 1 80
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 7 2 58
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ÇULLU 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,176 305,010 5 38 108 433 17799

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 26 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 14,09 17,05 19,22

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,04 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,61 2,11 2,38

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,49 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,93 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 8,07 10,08 11,16

Matematik-1 30 19 7 17,25 58 5,47 12,48 14,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,39 2,28 3,19

TYT Matematik 40 19 7 17,25 43 5,87 14,76 17,75

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,35 2,05 2,29

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,54 2,25 2,87

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,31 1,16 1,49

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,19 5,45 6,64

Toplam: 120 57 27 50,25 42 29,21 47,34 54,77

TYT Türkçe BEDCECCA  Ac BcDBAbbAbBbCBbEBcdbbBCCbbeb

Cevap Anahtarı B BEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAECA

TYT Sosyal DCEBbdBE AED ABAedDE     

Cevap Anahtarı B DCEBACBEDAEDCABACCDEEADAB

TYT Matematik e DCcCCEDADBa  DbBCDEBC eDcdED          

Cevap Anahtarı B DEDCECCEDADBDCCDEBCDEBCDDDBCEDCDBDEDCAAD

TYT Fen  b   C     A        

Cevap Anahtarı B EACACCDEBBCADCECAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 4 0 80
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 8 2 67
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN AŞAR 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,650 305,010 15 59 146 553 26745

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 26 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 16 13,00 33 14,09 17,05 19,22

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,04 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,61 2,11 2,38

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,49 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,93 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 8,07 10,08 11,16

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 5,47 12,48 14,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,39 2,28 3,19

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 5,87 14,76 17,75

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,35 2,05 2,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,54 2,25 2,87

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,31 1,16 1,49

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,19 5,45 6,64

Toplam: 120 31 22 25,50 21 29,21 47,34 54,77

TYT Türkçe CABEDC a eccdc eDDdAdDAbBbCcC    DbBdCbb

Cevap Anahtarı A CABEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAE

TYT Sosyal B   E A B BAED cadCC     

Cevap Anahtarı A BADCEDACBEBAEDCEDACCBAEAD

TYT Matematik bC  a     D D            b              

Cevap Anahtarı A ECDEDCECEDDADBDCCDEBCDEBCDDDBCDACDBDEDCA

TYT Fen D                   

Cevap Anahtarı A DCEACACDCEBBCADBECAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
PARAGRAF YORUMU 20 9 7 45
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 0 5 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 2 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 1 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA ÇETİN 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,034 305,010 8 49 134 520 23349

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 26 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 14,09 17,05 19,22

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,04 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,61 2,11 2,38

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,49 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,93 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 8,07 10,08 11,16

Matematik-1 30 7 0 7,00 23 5,47 12,48 14,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,39 2,28 3,19

TYT Matematik 40 7 0 7,00 18 5,87 14,76 17,75

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,35 2,05 2,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,54 2,25 2,87

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,31 1,16 1,49

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 1,19 5,45 6,64

Toplam: 120 41 20 36,00 30 29,21 47,34 54,77

TYT Türkçe BE dEeCAeDAb BDcBe   EBDCcbbBaCD dCCAdCd

Cevap Anahtarı B BEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAECA

TYT Sosyal  CEB Ce  AED Ad CCDE     

Cevap Anahtarı B DCEBACBEDAEDCABACCDEEADAB

TYT Matematik  E    CED      DE  D                    

Cevap Anahtarı B DEDCECCEDADBDCCDEBCDEBCDDDBCEDCDBDEDCAAD

TYT Fen Ebae           b  e 

Cevap Anahtarı B EACACCDEBBCADCECAEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
PARAGRAF YORUMU 20 10 8 50
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 1 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 3 0 25
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜVA 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,705 305,010 7 44 125 490 21469

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 26 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 14,09 17,05 19,22

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,04 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,61 2,11 2,38

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,49 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,93 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 8,07 10,08 11,16

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 5,47 12,48 14,55

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,39 2,28 3,19

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 5,87 14,76 17,75

Toplam: 120 47 24 41,00 34 29,21 47,34 54,77

TYT Türkçe BEDCEaCAcDeb ab BAAaAEBDCBaEBEaDbabCAbed

Cevap Anahtarı B BEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAECA

TYT Sosyal D EcAaBEeAEDCABACeDc     

Cevap Anahtarı B DCEBACBEDAEDCABACCDEEADAB

TYT Matematik DEDCbeC Dc     DE Cc                 A  

Cevap Anahtarı B DEDCECCEDADBDCCDEBCDEBCDDDBCEDCDBDEDCAAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70
SES BİLGİSİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 3 1 25
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER AÇAR 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,808 305,010 21 70 160 573 29022

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 26 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 24 7,00 18 14,09 17,05 19,22

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,04 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,61 2,11 2,38

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,49 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 1,93 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 4 14 0,50 3 8,07 10,08 11,16

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 5,47 12,48 14,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,39 2,28 3,19

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 5,87 14,76 17,75

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,35 2,05 2,29

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,54 2,25 2,87

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,31 1,16 1,49

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 1,19 5,45 6,64

Toplam: 120 28 48 16,00 13 29,21 47,34 54,77

TYT Türkçe edDbaCCAcDAc ebDBAdadbc bcaEBad bedCcbCb

Cevap Anahtarı B BEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAECA

TYT Sosyal ebbB dBEbcd adBeddcc     

Cevap Anahtarı B DCEBACBEDAEDCABACCDEEADAB

TYT Matematik D c   C  b c     B   B                  

Cevap Anahtarı B DEDCECCEDADBDCCDEBCDEBCDDDBCEDCDBDEDCAAD

TYT Fen EeC bde B Cc d C cBD

Cevap Anahtarı B EACACCDEBBCADCECAEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 4 14 20
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 2 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 2 0 17
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA GÜLSEREN 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,844 305,010 18 64 154 565 28456

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 26 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 11 13,25 33 14,09 17,05 19,22

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,04 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,61 2,11 2,38

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,49 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 1,93 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 8,07 10,08 11,16

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,35 2,05 2,29

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,54 2,25 2,87

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,31 1,16 1,49

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 1,19 5,45 6,64

Toplam: 120 23 16 19,00 16 29,21 47,34 54,77

TYT Türkçe CA EDe CCbcDdc   DBAA b  bCc EBa  AB  bb

Cevap Anahtarı A CABEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAE

TYT Sosyal           dAcD E   C     

Cevap Anahtarı A BADCEDACBEBAEDCEDACCBAEAD

TYT Fen DCEe e      b       

Cevap Anahtarı A DCEACACDCEBBCADBECAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 20 6 7 30
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 1 4 20
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 0 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 0 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,984 305,010 4 37 104 427 17537

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 26 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 14,09 17,05 19,22

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,04 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,61 2,11 2,38

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,49 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,93 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 8,07 10,08 11,16

Matematik-1 30 10 8 8,00 27 5,47 12,48 14,55

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,39 2,28 3,19

TYT Matematik 40 10 8 8,00 20 5,87 14,76 17,75

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,35 2,05 2,29

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,54 2,25 2,87

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,31 1,16 1,49

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 1,19 5,45 6,64

Toplam: 120 57 25 50,75 42 29,21 47,34 54,77

TYT Türkçe CABEDCEbCADDA  BbDBAADcEeDCBbcBbaDAdCddb

Cevap Anahtarı A CABEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAE

TYT Sosyal BADCEeACBEBAEDecDACC     

Cevap Anahtarı A BADCEDACBEBAEDCEDACCBAEAD

TYT Matematik  CDEDbaC DeADe    E bD e  a e           

Cevap Anahtarı A ECDEDCECEDDADBDCCDEBCDEBCDDDBCDACDBDEDCA

TYT Fen     C   C   bc B   E

Cevap Anahtarı A DCEACACDCEBBCADBECAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 10 10 50
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 5 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 2 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 2 3 17
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NAZ ÖZKARA 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,872 305,010 17 63 153 563 28376

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 26 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 20 12,00 30 14,09 17,05 19,22

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,04 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,61 2,11 2,38

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,49 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,93 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 8,07 10,08 11,16

Toplam: 120 26 26 19,50 16 29,21 47,34 54,77

TYT Türkçe acBEDCEd bcaAb  cedAAaAEBDCcaEdaCecdbCeE

Cevap Anahtarı A CABEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAE

TYT Sosyal BbD cDAa bBAEc  De C     

Cevap Anahtarı A BADCEDACBEBAEDCEDACCBAEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55
SES BİLGİSİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 4 1 80
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
FİİLLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 0 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR İNTRO TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YILDIRIM 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,728 305,010 24 78 168 583 29973

Puanı Hesaplanan: 82 172 588 31168

Katılımlar: 26 82 172 588 31498

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 28 5,00 13 14,09 17,05 19,22

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,04 2,54 3,06

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,61 2,11 2,38

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,49 2,89 3,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,93 2,54 2,66

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 8,07 10,08 11,16

Matematik-1 30 2 28 -5,00 -17 5,47 12,48 14,55

Geometri 10 4 6 2,50 25 0,39 2,28 3,19

TYT Matematik 40 6 34 -2,50 -6 5,87 14,76 17,75

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 0,35 2,05 2,29

Kimya 7 4 3 3,25 46 0,54 2,25 2,87

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,31 1,16 1,49

TYT Fen 20 6 14 2,50 13 1,19 5,45 6,64

Toplam: 120 32 88 10,00 8 29,21 47,34 54,77

TYT Türkçe CAccDaaaCdaeAaaBbeBAeaeadbCadcBbecceeCAc

Cevap Anahtarı A CABEDCECCADDAEBBDDBAADAEBDCBCEBECDABCCAE

TYT Sosyal ddaCEeeacbeAEDbEaAaC     

Cevap Anahtarı A BADCEDACBEBAEDCEDACCBAEAD

TYT Matematik bCbccaadbeebedeaaaEcbaddeaccddbAdedeEbCA

Cevap Anahtarı A ECDEDCECEDDADBDCCDEBCDEBCDDDBCDACDBDEDCA

TYT Fen ebcebcaDaEdBaAcddCeE

Cevap Anahtarı A DCEACACDCEBBCADBECAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 20 5 15 25
SES BİLGİSİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 5 4 1 80
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
FİİLLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
SAYILAR 4 0 4 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 1 11 8
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 4 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 2 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
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