
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM) 6 6 67 1332

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 24,4 11,0 21,74 11,0 5,0 9,70 13,3 5,0 12,27 7,1 3,7 6,13 5,4 6,5 3,82 2,2 2,5 1,58 6,7 9,3 4,37 7,2 10,5 4,60 77,4 53,4 64,21 169,820 208,990 197,940

Okul Ortalaması 27,7 9,0 25,18 11,8 4,5 10,71 14,3 4,7 13,34 11,7 4,0 10,62 3,7 2,7 3,00 2,3 0,8 2,12 13,8 6,2 12,29 19,2 8,7 17,00 104,5 40,5 94,26 184,040 283,020 233,400

KATILIMLAR

1 0 ENES AYTEKİN   26 9 23,28 12 4 11,01 14 4 13,35 9 4 7,90 22 16 18,00 14 5 12,75 1 4 0,00 1 4 0,00 99 50 86,29 257,552 1 65 194,505 6 704 241,928 3 215

2 0 SÜMEYYE  MA 27 11 24,25 14 3 13,25 19 5 17,75 19 1 18,75 27 5 25,75 37 2 36,50 143 27 136,25 185,155 2 334 394,398 1 13 278,620 1 90

3 0 SEVGİ SEVİNÇ  MA 33 6 31,50 11 4 10,00 9 2 8,50 12 4 11,00 2 7 0,25 15 13 11,75 82 36 73,00 169,375 3 444 234,405 5 298 191,430 6 601

4 0 İKLİM KAYTAN   28 10 25,50 10 8 8,00 16 9 13,75 12 7 10,25 15 12 12,00 15 16 11,00 96 62 80,50 165,538 4 486 262,365 3 212 220,118 4 356

5 0 BURAK KAHRAMAN  M 26 9 23,28 12 4 11,01 14 4 13,35 9 4 7,90 27 6 25,50 36 4 35,00 124 31 116,04 163,309 5 513 366,795 2 26 255,341 2 162

6 0 SUDE SEVİN Ç   26 9 23,28 12 4 11,01 14 4 13,35 9 4 7,90 11 3 10,25 11 13 7,75 83 37 73,54 163,309 5 513 245,635 4 257 212,946 5 413
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM) 6 6 67 1332

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 24,4 11,0 21,74 11,0 5,0 9,70 13,3 5,0 12,27 7,1 3,7 6,13 5,4 6,5 3,82 2,2 2,5 1,58 6,7 9,3 4,37 7,2 10,5 4,60 77,4 53,4 64,21 169,820 208,990 197,940

Okul Ortalaması 27,7 9,0 25,18 11,8 4,5 10,71 14,3 4,7 13,34 11,7 4,0 10,62 3,7 2,7 3,00 2,3 0,8 2,12 13,8 6,2 12,29 19,2 8,7 17,00 104,5 40,5 94,26 184,040 283,020 233,400

KATILIMLAR

1 0 SÜMEYYE  MA 27 11 24,25 14 3 13,25 19 5 17,75 19 1 18,75 27 5 25,75 37 2 36,50 143 27 136,25 185,155 2 334 394,398 1 13 278,620 1 90

2 0 BURAK KAHRAMAN  M 26 9 23,28 12 4 11,01 14 4 13,35 9 4 7,90 27 6 25,50 36 4 35,00 124 31 116,04 163,309 5 513 366,795 2 26 255,341 2 162

3 0 İKLİM KAYTAN   28 10 25,50 10 8 8,00 16 9 13,75 12 7 10,25 15 12 12,00 15 16 11,00 96 62 80,50 165,538 4 486 262,365 3 212 220,118 4 356

4 0 SUDE SEVİN Ç   26 9 23,28 12 4 11,01 14 4 13,35 9 4 7,90 11 3 10,25 11 13 7,75 83 37 73,54 163,309 5 513 245,635 4 257 212,946 5 413

5 0 SEVGİ SEVİNÇ  MA 33 6 31,50 11 4 10,00 9 2 8,50 12 4 11,00 2 7 0,25 15 13 11,75 82 36 73,00 169,375 3 444 234,405 5 298 191,430 6 601

6 0 ENES AYTEKİN   26 9 23,28 12 4 11,01 14 4 13,35 9 4 7,90 22 16 18,00 14 5 12,75 1 4 0,00 1 4 0,00 99 50 86,29 257,552 1 65 194,505 6 704 241,928 3 215
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM) 6 6 67 1332

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 24,4 11,0 21,74 11,0 5,0 9,70 13,3 5,0 12,27 7,1 3,7 6,13 5,4 6,5 3,82 2,2 2,5 1,58 6,7 9,3 4,37 7,2 10,5 4,60 77,4 53,4 64,21 169,820 208,990 197,940

Okul Ortalaması 27,7 9,0 25,18 11,8 4,5 10,71 14,3 4,7 13,34 11,7 4,0 10,62 3,7 2,7 3,00 2,3 0,8 2,12 13,8 6,2 12,29 19,2 8,7 17,00 104,5 40,5 94,26 184,040 283,020 233,400

KATILIMLAR

1 0 SÜMEYYE  MA 27 11 24,25 14 3 13,25 19 5 17,75 19 1 18,75 27 5 25,75 37 2 36,50 143 27 136,25 185,155 2 334 394,398 1 13 278,620 1 90

2 0 BURAK KAHRAMAN  M 26 9 23,28 12 4 11,01 14 4 13,35 9 4 7,90 27 6 25,50 36 4 35,00 124 31 116,04 163,309 5 513 366,795 2 26 255,341 2 162

3 0 ENES AYTEKİN   26 9 23,28 12 4 11,01 14 4 13,35 9 4 7,90 22 16 18,00 14 5 12,75 1 4 0,00 1 4 0,00 99 50 86,29 257,552 1 65 194,505 6 704 241,928 3 215

4 0 İKLİM KAYTAN   28 10 25,50 10 8 8,00 16 9 13,75 12 7 10,25 15 12 12,00 15 16 11,00 96 62 80,50 165,538 4 486 262,365 3 212 220,118 4 356

5 0 SUDE SEVİN Ç   26 9 23,28 12 4 11,01 14 4 13,35 9 4 7,90 11 3 10,25 11 13 7,75 83 37 73,54 163,309 5 513 245,635 4 257 212,946 5 413

6 0 SEVGİ SEVİNÇ  MA 33 6 31,50 11 4 10,00 9 2 8,50 12 4 11,00 2 7 0,25 15 13 11,75 82 36 73,00 169,375 3 444 234,405 5 298 191,430 6 601

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan
Okul

(6)
0,500,33 0,42 1,171,67 0,75 1,500,17 1,46 0,500,50 0,38 1,330,33 1,25 1,000,50 0,88 10,005,50 8,62 3,830,67 3,67 6,674,33 5,58 5,672,33 5,08 6,832,00 6,3339,0018,3334,42 184,040 283,020 233,400

İlçe
(6)

0,500,33 0,42 1,171,67 0,75 1,500,17 1,46 0,500,50 0,38 1,330,33 1,25 1,000,50 0,88 10,005,50 8,62 3,830,67 3,67 6,674,33 5,58 5,672,33 5,08 6,832,00 6,3339,0018,3334,42 184,040 283,020 233,400

İl
(67)

0,271,64 -0,14 0,884,55 -0,26 0,732,25 0,17 0,481,34 0,14 0,521,79 0,07 0,401,93 -0,08 0,150,97 -0,09 0,100,96 -0,13 0,070,70 -0,10 5,1610,312,59 0,452,30 -0,13 1,584,64 0,42 1,273,60 0,37 1,454,03 0,4413,5141,013,27 162,240 205,250 191,220

Genel
(1332)

0,861,27 0,54 2,022,84 1,31 1,601,40 1,25 0,970,94 0,73 0,650,79 0,45 0,700,81 0,50 0,170,35 0,09 0,220,27 0,15 0,460,25 0,40 4,927,54 3,03 1,771,74 1,34 2,364,19 1,31 2,032,77 1,34 2,843,56 1,9521,5728,7214,39 169,820 208,990 197,940

Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan
  
(3)

1,000,67 0,83 2,333,33 1,50 3,000,33 2,92 1,001,00 0,75 2,670,67 2,50 2,001,00 1,75 7,005,33 5,67 2,001,00 1,75 3,335,00 2,08 2,333,33 1,50 3,332,67 2,6729,9924,3323,92 195,470 234,170 225,000

 M
(1)

18,005,0016,759,001,00 8,7511,003,0010,2512,001,0011,7513,000,0013,0063,0010,0060,50 163,310 366,800 255,340

 MA
(2)

10,506,00 9,00 4,000,00 4,00 9,504,00 8,50 7,501,50 7,12 9,002,00 8,5040,5013,5037,12 177,260 314,400 235,020

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ okulunda 6 3

TAVŞANLI ilçesinde 6 3 1
KÜTAHYA ilinde 67 10 2 2

Genelde 1332 74 10 9 7

DERECELER

Genelde sınava 10 okul katıldı, okulunuz [SÖZ] puanında 4. [SAY] puanında 1. [EA] puanında 1. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 2 okul katıldı, okulunuz [SÖZ] puanında 1. [SAY] puanında 1. [EA] puanında 1. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [SÖZ] puanında 1. [SAY] puanında 1. [EA] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

Edebiyat-Sosyal-1 Soru D Y %

Türkçe
[-] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

3 0,17 0,33 6

[-] PARAGRAF YORUMU 3 0,17 0 6

[-] DİVAN EDEBİYATI  0,17 0 0

Edebiyat
[-] TİYATRO 1 0,17 0 17

[-] İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ
TÜRK EDEBİYATI

1 0 0,17 0

[-] MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK
EDEBİYATI (1911-1923)

1 0,17 0 17

[-] DİVAN EDEBİYATI 4 0 0,50 0

[-] CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK
EDEBİYATI

4 0,17 0,50 4

[-] TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0,17 0,17 8

[-] YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0,17 0 17

[-] ŞİİR 3 0,17 0,33 6

[-] ROMAN 1 0,17 0 17

[-] PARAGRAF YORUMU  0 0 0

Tarih-1
[-] TARİH VE ZAMAN 1 0,17 0 17

[-] İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK
DÜNYASI

1 0,17 0 17

[-] TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

1 0,17 0 17

[-] BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI
MEDENİYETİ

2 0,33 0 17

[-] DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE
OSMANLI

1 0 0,17 0

[-] İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0,17 0 17

[-] 20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI
DEVLETİ VE DÜNYA

1 0,17 0 17

[-] MİLLİ MÜCADELE 1 0,17 0 17

[-] ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0,17 0 17

Coğrafya-1
[-] BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0,17 0

[-] BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0,17 0

[-] BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0,17 0 17

[-] DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0,17 0 17

[-] BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0,17 0

[-] ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0,17 0 17

Sosyal-2 Soru D Y %

Tarih-2
[-] TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

1 0,17 0 17

[-] ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0,17 0 17

[-] İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK
DÜNYASI

1 0,17 0 17

[-] İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0,17 0 17

[-] DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0,17 0 17

[-] ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE
STRATEJİSİ (1774-1914)

1 0 0,17 0

[-] 20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI
DEVLETİ VE DÜNYA

1 0 0,17 0

[-] MİLLİ MÜCADELE 2 0,17 0 8

[-] ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0,17 0 17

[-] İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE
VE DÜNYA

1 0,17 0 17

Coğrafya-2
[-] DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0,17 0

[-] DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0,17 0,17 8

[-] BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0,17 0 17

[-] BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 3 0,50 0 17

[-] KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE
ÜLKELER (12.SINIF)

1 0 0,17 0

[-] ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 0,17 0 8

[-] KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE
ÜLKELER (11.SINIF)

1 0 0 0

Felsefe
[-] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0 0 0

[-] 20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

[-] 18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

[-] PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 0 0 0

[-] PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

[-] TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME  0 0 0

Felsefe Grubu
[-] SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0

[-] TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0

[-] TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 0 0 0

[-] SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0

[-] PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ  0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[-] DİN VE İSLAM 1 0 0 0

[-] ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

[-] İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ
YORUMLAR

1 0 0 0

[-] AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

Matematik Soru D Y %

Matematik-2
[-] İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0,50 0,33 25

[+] MUTLAK DEĞER 1 0,50 0,17 50

[-] SAYILAR 1 0,33 0,50 33

[-] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0,33 0,50 33

[+] FONKSİYONLAR 1 0,67 0,17 67

[-] MANTIK 1 0,17 0,17 17

[+] KÜMELER 1 0,67 0,17 67

[-] ÇARPANLARA AYIRMA VE
ÖZDEŞLİKLER

1 0,33 0 33

[-] EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

[+] POLİNOMLAR 1 0,50 0,33 50

[-] DİZİLER 1 0,17 0,67 17

[-] LOGARİTMA 2 0,67 1,00 33

[-] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0,33 0,17 33

[-] OLASILIK 1 0,33 0,17 33

[-] LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0,67 0 33

[+] TÜREV 4 2,00 0,33 50

[-] İNTEGRAL 4 1,33 0,67 33

[-] TRİGONOMETRİ 4 0,50 0,17 13

Geometri
[-] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0,33 0 33

[-] ÖZEL ÜÇGENLER 1 0,33 0,17 33

[-] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0,33 0,33 17

[+] ÇEMBER VE DAİRE 2 1,00 0 50

[-] ANALİTİK GEOMETRİ 2 0,83 0,17 42

[+] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1,00 0 50

Fen Bilimleri Soru D Y %

Fizik
[-] ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1,17 1,33 39

[+] KUVVET VE HAREKET 3 2,00 0,33 67

[+] ÇEMBERSEL HAREKET 2 1,00 0,67 50

[-] BASİT HARMONİK HAREKET 1 0,17 0,67 17

[-] MODERN FİZİK 2 0,67 0,67 33

[+] MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ
UYGULAMALARI

1 0,50 0,33 50

[+] ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE
RADYOAKTİVİTE

1 0,50 0,17 50

[+] DALGA MEKANİĞİ 1 0,67 0,17 67

Kimya
[+] MODERN ATOM TEORİSİ 1 0,83 0 83

[+] GAZLAR 1 0,83 0 83

[+] SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0,50 0,33 50

[-] KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0,17 0,33 17

[-] KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0,33 0,17 33

[-] KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1,00 0,17 33

[+] KİMYA VE ELEKTRİK 1 0,50 0,17 50

[-] KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0,50 0,67 25

[+] ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1,00 0,50 50

Biyoloji
[-] DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ
SİSTEMLER

1 0,33 0,33 33

[+] DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0,50 0,17 50

[+] SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0,67 0,17 67

[-] DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0,33 0,50 33

[+] ÜRİNER SİSTEM 1 0,83 0 83

[+] ÜREME SİSTEMİ 1 0,67 0 67

[+] KOMÜNİTE VE POPÜLASYON
EKOLOJİSİ

2 1,17 0,17 58

[+] GENDEN PROTEİNE 1 0,50 0,33 50

[+] CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0,50 0,17 50

[-] BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1,33 0,17 44
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)
[-] GÜNCEL DİNÎ MESELELER 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli)
[-] 18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

[-] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0 0 0

[-] PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0

[-] TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0

[-] TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0

[-] SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0



   ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan
  
(3)

1,000,67 0,83 2,333,33 1,50 3,000,33 2,92 1,001,00 0,75 2,670,67 2,50 2,001,00 1,75 7,005,33 5,67 2,001,00 1,75 3,335,00 2,08 2,333,33 1,50 3,332,67 2,6729,9924,3323,92 195,470 234,170 225,000

Okul
(6)

0,500,33 0,42 1,171,67 0,75 1,500,17 1,46 0,500,50 0,38 1,330,33 1,25 1,000,50 0,88 10,005,50 8,62 3,830,67 3,67 6,674,33 5,58 5,672,33 5,08 6,832,00 6,3339,0018,3334,42 184,040 283,020 233,400

İlçe
(6)

0,500,33 0,42 1,171,67 0,75 1,500,17 1,46 0,500,50 0,38 1,330,33 1,25 1,000,50 0,88 10,005,50 8,62 3,830,67 3,67 6,674,33 5,58 5,672,33 5,08 6,832,00 6,3339,0018,3334,42 184,040 283,020 233,400

İl
(67)

0,271,64 -0,14 0,884,55 -0,26 0,732,25 0,17 0,481,34 0,14 0,521,79 0,07 0,401,93 -0,08 0,150,97 -0,09 0,100,96 -0,13 0,070,70 -0,10 5,1610,312,59 0,452,30 -0,13 1,584,64 0,42 1,273,60 0,37 1,454,03 0,4413,5141,013,27 162,240 205,250 191,220

Genel
(1332)

0,861,27 0,54 2,022,84 1,31 1,601,40 1,25 0,970,94 0,73 0,650,79 0,45 0,700,81 0,50 0,170,35 0,09 0,220,27 0,15 0,460,25 0,40 4,927,54 3,03 1,771,74 1,34 2,364,19 1,31 2,032,77 1,34 2,843,56 1,9521,5728,7214,39 169,820 208,990 197,940

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
   şubesinde 3
Okulunuzda 6 3

TAVŞANLI ilçesinde 6 3 1
KÜTAHYA ilinde 67 10 2 2

Genelde 1332 74 10 9 7

DERECELER

Genelde sınava 74 şube katıldı, şubeniz [SÖZ] puanında 7. [SAY] puanında 18. [EA] puanında 13. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 10 şube katıldı, şubeniz [SÖZ] puanında 1. [SAY] puanında 3. [EA] puanında 3. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 3 şube katıldı, şubeniz [SÖZ] puanında 1. [SAY] puanında 3. [EA] puanında 3. oldu

Okulunuzda sınava 3 şube katıldı, şubeniz [SÖZ] puanında 1. [SAY] puanında 3. [EA] puanında 3. oldu
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   ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

Edebiyat-Sosyal-1 Soru D Y %

Türkçe
[-] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

3 0,33 0,67 11

[-] PARAGRAF YORUMU 3 0,33 0 11

[-] DİVAN EDEBİYATI  0,33 0 0

Edebiyat
[-] TİYATRO 1 0,33 0 33

[-] İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ
TÜRK EDEBİYATI

1 0 0,33 0

[-] MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK
EDEBİYATI (1911-1923)

1 0,33 0 33

[-] DİVAN EDEBİYATI 4 0 1,00 0

[-] CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK
EDEBİYATI

4 0,33 1,00 8

[-] TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0,33 0,33 17

[-] YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0,33 0 33

[-] ŞİİR 3 0,33 0,67 11

[-] ROMAN 1 0,33 0 33

[-] PARAGRAF YORUMU  0 0 0

Tarih-1
[-] TARİH VE ZAMAN 1 0,33 0 33

[-] İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK
DÜNYASI

1 0,33 0 33

[-] TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

1 0,33 0 33

[-] BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI
MEDENİYETİ

2 0,67 0 33

[-] DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE
OSMANLI

1 0 0,33 0

[-] İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0,33 0 33

[-] 20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI
DEVLETİ VE DÜNYA

1 0,33 0 33

[-] MİLLİ MÜCADELE 1 0,33 0 33

[-] ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0,33 0 33

Coğrafya-1
[-] BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0,33 0

[-] BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0,33 0

[-] BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0,33 0 33

[-] DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0,33 0 33

[-] BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0,33 0

[-] ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0,33 0 33

Sosyal-2 Soru D Y %

Tarih-2
[-] TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

1 0,33 0 33

[-] ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0,33 0 33

[-] İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK
DÜNYASI

1 0,33 0 33

[-] İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0,33 0 33

[-] DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0,33 0 33

[-] ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE
STRATEJİSİ (1774-1914)

1 0 0,33 0

[-] 20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI
DEVLETİ VE DÜNYA

1 0 0,33 0

[-] MİLLİ MÜCADELE 2 0,33 0 17

[-] ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0,33 0 33

[-] İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE
VE DÜNYA

1 0,33 0 33

Coğrafya-2
[-] DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0,33 0

[-] DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0,33 0,33 17

[-] BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0,33 0 33

[-] BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 3 1,00 0 33

[-] KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE
ÜLKELER (12.SINIF)

1 0 0,33 0

[-] ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 0,33 0 17

[-] KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE
ÜLKELER (11.SINIF)

1 0 0 0

Felsefe
[-] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0 0 0

[-] 20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

[-] 18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

[-] PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 0 0 0

[-] PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

[-] TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME  0 0 0

Felsefe Grubu
[-] SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0

[-] TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0

[-] TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 0 0 0

[-] SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0

[-] PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ  0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[-] DİN VE İSLAM 1 0 0 0

[-] ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

[-] İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ
YORUMLAR

1 0 0 0

[-] AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

Matematik Soru D Y %

Matematik-2
[-] İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0,33 0 17

[-] MUTLAK DEĞER 1 0 0,33 0

[-] SAYILAR 1 0,33 0,33 33

[-] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0,67 0

[+] FONKSİYONLAR 1 0,67 0,33 67

[-] MANTIK 1 0 0,33 0

[+] KÜMELER 1 0,67 0,33 67

[-] ÇARPANLARA AYIRMA VE
ÖZDEŞLİKLER

1 0 0 0

[-] EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

[+] POLİNOMLAR 1 0,67 0 67

[-] DİZİLER 1 0 0,67 0

[-] LOGARİTMA 2 0,67 0,67 33

[-] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0 0,33 0

[-] OLASILIK 1 0,33 0,33 33

[-] LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0,67 0 33

[-] TÜREV 4 1,67 0,33 42

[-] İNTEGRAL 4 1,00 0,67 25

[-] TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri
[-] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0,33 0 33

[-] ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0,33 0

[-] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0,33 0

[-] ÇEMBER VE DAİRE 2 0,67 0 33

[-] ANALİTİK GEOMETRİ 2 0,33 0,33 17

[-] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0,67 0 33

Fen Bilimleri Soru D Y %

Fizik
[-] ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1,00 1,00 33

[-] KUVVET VE HAREKET 3 1,33 0,67 44

[-] ÇEMBERSEL HAREKET 2 0,33 1,00 17

[-] BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0,67 0

[-] MODERN FİZİK 2 0 0,67 0

[-] MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ
UYGULAMALARI

1 0 0,67 0

[-] ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE
RADYOAKTİVİTE

1 0 0,33 0

[+] DALGA MEKANİĞİ 1 0,67 0 67

Kimya
[+] MODERN ATOM TEORİSİ 1 0,67 0 67

[+] GAZLAR 1 0,67 0 67

[-] SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0,67 0

[-] KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0,67 0

[-] KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0,33 0

[-] KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0,33 0

[-] KİMYA VE ELEKTRİK 1 0,33 0,33 33

[-] KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 0,67 0

[-] ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0,67 0,33 33

Biyoloji
[-] DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ
SİSTEMLER

1 0 0,33 0

[-] DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0,33 0

[+] SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0,67 0 67

[-] DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0,67 0

[+] ÜRİNER SİSTEM 1 0,67 0 67

[-] ÜREME SİSTEMİ 1 0,33 0 33

[-] KOMÜNİTE VE POPÜLASYON
EKOLOJİSİ

2 0,33 0,33 17

[-] GENDEN PROTEİNE 1 0,33 0,33 33

[-] CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0,33 0,33 33

[-] BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0,67 0,33 22



   ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)
[-] GÜNCEL DİNÎ MESELELER 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli)
[-] 18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

[-] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0 0 0

[-] PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0

[-] TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0

[-] TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0

[-] SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0



 MA ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan
 MA

(2)
10,506,00 9,00 4,000,00 4,00 9,504,00 8,50 7,501,50 7,12 9,002,00 8,5040,5013,5037,12 177,260 314,400 235,020

Okul
(6)

0,500,33 0,42 1,171,67 0,75 1,500,17 1,46 0,500,50 0,38 1,330,33 1,25 1,000,50 0,88 10,005,50 8,62 3,830,67 3,67 6,674,33 5,58 5,672,33 5,08 6,832,00 6,3339,0018,3334,42 184,040 283,020 233,400

İlçe
(6)

0,500,33 0,42 1,171,67 0,75 1,500,17 1,46 0,500,50 0,38 1,330,33 1,25 1,000,50 0,88 10,005,50 8,62 3,830,67 3,67 6,674,33 5,58 5,672,33 5,08 6,832,00 6,3339,0018,3334,42 184,040 283,020 233,400

İl
(67)

0,271,64 -0,14 0,884,55 -0,26 0,732,25 0,17 0,481,34 0,14 0,521,79 0,07 0,401,93 -0,08 0,150,97 -0,09 0,100,96 -0,13 0,070,70 -0,10 5,1610,312,59 0,452,30 -0,13 1,584,64 0,42 1,273,60 0,37 1,454,03 0,4413,5141,013,27 162,240 205,250 191,220

Genel
(1332)

0,861,27 0,54 2,022,84 1,31 1,601,40 1,25 0,970,94 0,73 0,650,79 0,45 0,700,81 0,50 0,170,35 0,09 0,220,27 0,15 0,460,25 0,40 4,927,54 3,03 1,771,74 1,34 2,364,19 1,31 2,032,77 1,34 2,843,56 1,9521,5728,7214,39 169,820 208,990 197,940

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
 MA şubesinde 2

Okulunuzda 6 3
TAVŞANLI ilçesinde 6 3 1

KÜTAHYA ilinde 67 10 2 2
Genelde 1332 74 10 9 7

DERECELER

Genelde sınava 74 şube katıldı, şubeniz [SÖZ] puanında 18. [SAY] puanında 2. [EA] puanında 8. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 10 şube katıldı, şubeniz [SÖZ] puanında 2. [SAY] puanında 2. [EA] puanında 2. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 3 şube katıldı, şubeniz [SÖZ] puanında 2. [SAY] puanında 2. [EA] puanında 2. oldu

Okulunuzda sınava 3 şube katıldı, şubeniz [SÖZ] puanında 2. [SAY] puanında 2. [EA] puanında 2. oldu
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 MA ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

Edebiyat-Sosyal-1 Soru D Y %

Türkçe
[-] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

3 0,20 0,40 7

[-] PARAGRAF YORUMU 3 0,20 0 7

[-] DİVAN EDEBİYATI  0,20 0 0

Edebiyat
[-] TİYATRO 1 0,20 0 20

[-] İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ
TÜRK EDEBİYATI

1 0 0,20 0

[-] MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK
EDEBİYATI (1911-1923)

1 0,20 0 20

[-] DİVAN EDEBİYATI 4 0 0,60 0

[-] CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK
EDEBİYATI

4 0,20 0,60 5

[-] TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0,20 0,20 10

[-] YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0,20 0 20

[-] ŞİİR 3 0,20 0,40 7

[-] ROMAN 1 0,20 0 20

[-] PARAGRAF YORUMU  0 0 0

Tarih-1
[-] TARİH VE ZAMAN 1 0,20 0 20

[-] İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK
DÜNYASI

1 0,20 0 20

[-] TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

1 0,20 0 20

[-] BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI
MEDENİYETİ

2 0,40 0 20

[-] DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE
OSMANLI

1 0 0,20 0

[-] İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0,20 0 20

[-] 20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI
DEVLETİ VE DÜNYA

1 0,20 0 20

[-] MİLLİ MÜCADELE 1 0,20 0 20

[-] ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0,20 0 20

Coğrafya-1
[-] BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0,20 0

[-] BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0,20 0

[-] BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0,20 0 20

[-] DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0,20 0 20

[-] BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0,20 0

[-] ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0,20 0 20

Sosyal-2 Soru D Y %

Tarih-2
[-] TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

1 0,20 0 20

[-] ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0,20 0 20

[-] İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK
DÜNYASI

1 0,20 0 20

[-] İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0,20 0 20

[-] DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0,20 0 20

[-] ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE
STRATEJİSİ (1774-1914)

1 0 0,20 0

[-] 20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI
DEVLETİ VE DÜNYA

1 0 0,20 0

[-] MİLLİ MÜCADELE 2 0,20 0 10

[-] ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0,20 0 20

[-] İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE
VE DÜNYA

1 0,20 0 20

Coğrafya-2
[-] DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0,20 0

[-] DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0,20 0,20 10

[-] BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0,20 0 20

[-] BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 3 0,60 0 20

[-] KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE
ÜLKELER (12.SINIF)

1 0 0,20 0

[-] ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 0,20 0 10

[-] KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE
ÜLKELER (11.SINIF)

1 0 0 0

Felsefe
[-] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0 0 0

[-] 20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

[-] 18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

[-] PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 0 0 0

[-] PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

[-] TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME  0 0 0

Felsefe Grubu
[-] SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0

[-] TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0

[-] TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 0 0 0

[-] SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0

[-] PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ  0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[-] DİN VE İSLAM 1 0 0 0

[-] ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

[-] İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ
YORUMLAR

1 0 0 0

[-] AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

Matematik Soru D Y %

Matematik-2
[-] İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0,40 0,40 20

[-] MUTLAK DEĞER 1 0,40 0,20 40

[-] SAYILAR 1 0,20 0,60 20

[-] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0,20 0,60 20

[+] FONKSİYONLAR 1 0,60 0,20 60

[-] MANTIK 1 0,20 0,20 20

[+] KÜMELER 1 0,60 0,20 60

[-] ÇARPANLARA AYIRMA VE
ÖZDEŞLİKLER

1 0,20 0 20

[-] EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

[-] POLİNOMLAR 1 0,40 0,40 40

[-] DİZİLER 1 0 0,80 0

[-] LOGARİTMA 2 0,80 0,80 40

[-] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0,20 0,20 20

[-] OLASILIK 1 0,20 0,20 20

[-] LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0,60 0 30

[-] TÜREV 4 1,80 0,20 45

[-] İNTEGRAL 4 1,00 0,60 25

[-] TRİGONOMETRİ 4 0,60 0 15

Geometri
[-] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0,20 0 20

[-] ÖZEL ÜÇGENLER 1 0,20 0,20 20

[-] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0,20 0,20 10

[-] ÇEMBER VE DAİRE 2 0,80 0 40

[-] ANALİTİK GEOMETRİ 2 0,60 0,20 30

[-] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0,80 0 40

Fen Bilimleri Soru D Y %

Fizik
[-] ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1,00 1,40 33

[+] KUVVET VE HAREKET 3 1,80 0,40 60

[-] ÇEMBERSEL HAREKET 2 0,80 0,80 40

[-] BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0,80 0

[-] MODERN FİZİK 2 0,80 0,40 40

[-] MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ
UYGULAMALARI

1 0,40 0,40 40

[-] ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE
RADYOAKTİVİTE

1 0,40 0,20 40

[+] DALGA MEKANİĞİ 1 0,60 0,20 60

Kimya
[+] MODERN ATOM TEORİSİ 1 0,80 0 80

[+] GAZLAR 1 0,80 0 80

[-] SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0,40 0,40 40

[-] KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0,40 0

[-] KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0,20 0,20 20

[-] KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0,60 0,20 20

[-] KİMYA VE ELEKTRİK 1 0,40 0,20 40

[-] KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0,40 0,60 20

[-] ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0,80 0,60 40

Biyoloji
[-] DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ
SİSTEMLER

1 0,20 0,40 20

[-] DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0,40 0,20 40

[+] SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0,60 0,20 60

[-] DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0,20 0,60 20

[+] ÜRİNER SİSTEM 1 0,80 0 80

[+] ÜREME SİSTEMİ 1 0,60 0 60

[+] KOMÜNİTE VE POPÜLASYON
EKOLOJİSİ

2 1,00 0,20 50

[-] GENDEN PROTEİNE 1 0,40 0,40 40

[-] CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0,40 0,20 40

[-] BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1,00 0,20 33



 MA ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)
[-] GÜNCEL DİNÎ MESELELER 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli)
[-] 18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

[-] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0 0 0

[-] PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0

[-] TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0

[-] TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0

[-] SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0



 M ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan
 M
(1)

18,005,0016,759,001,00 8,7511,003,0010,2512,001,0011,7513,000,0013,0063,0010,0060,50 163,310 366,800 255,340

Okul
(6)

0,500,33 0,42 1,171,67 0,75 1,500,17 1,46 0,500,50 0,38 1,330,33 1,25 1,000,50 0,88 10,005,50 8,62 3,830,67 3,67 6,674,33 5,58 5,672,33 5,08 6,832,00 6,3339,0018,3334,42 184,040 283,020 233,400

İlçe
(6)

0,500,33 0,42 1,171,67 0,75 1,500,17 1,46 0,500,50 0,38 1,330,33 1,25 1,000,50 0,88 10,005,50 8,62 3,830,67 3,67 6,674,33 5,58 5,672,33 5,08 6,832,00 6,3339,0018,3334,42 184,040 283,020 233,400

İl
(67)

0,271,64 -0,14 0,884,55 -0,26 0,732,25 0,17 0,481,34 0,14 0,521,79 0,07 0,401,93 -0,08 0,150,97 -0,09 0,100,96 -0,13 0,070,70 -0,10 5,1610,312,59 0,452,30 -0,13 1,584,64 0,42 1,273,60 0,37 1,454,03 0,4413,5141,013,27 162,240 205,250 191,220

Genel
(1332)

0,861,27 0,54 2,022,84 1,31 1,601,40 1,25 0,970,94 0,73 0,650,79 0,45 0,700,81 0,50 0,170,35 0,09 0,220,27 0,15 0,460,25 0,40 4,927,54 3,03 1,771,74 1,34 2,364,19 1,31 2,032,77 1,34 2,843,56 1,9521,5728,7214,39 169,820 208,990 197,940

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
 M şubesinde 1
Okulunuzda 6 3

TAVŞANLI ilçesinde 6 3 1
KÜTAHYA ilinde 67 10 2 2

Genelde 1332 74 10 9 7

DERECELER

Genelde sınava 74 şube katıldı, şubeniz [SÖZ] puanında 27. [SAY] puanında 1. [EA] puanında 3. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 10 şube katıldı, şubeniz [SÖZ] puanında 5. [SAY] puanında 1. [EA] puanında 1. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 3 şube katıldı, şubeniz [SÖZ] puanında 3. [SAY] puanında 1. [EA] puanında 1. oldu

Okulunuzda sınava 3 şube katıldı, şubeniz [SÖZ] puanında 3. [SAY] puanında 1. [EA] puanında 1. oldu
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 M ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

Edebiyat-Sosyal-1 Soru D Y %

Türkçe
[-] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

3 0,17 0,33 6

[-] PARAGRAF YORUMU 3 0,17 0 6

[-] DİVAN EDEBİYATI  0,17 0 0

Edebiyat
[-] TİYATRO 1 0,17 0 17

[-] İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ
TÜRK EDEBİYATI

1 0 0,17 0

[-] MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK
EDEBİYATI (1911-1923)

1 0,17 0 17

[-] DİVAN EDEBİYATI 4 0 0,50 0

[-] CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK
EDEBİYATI

4 0,17 0,50 4

[-] TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0,17 0,17 8

[-] YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0,17 0 17

[-] ŞİİR 3 0,17 0,33 6

[-] ROMAN 1 0,17 0 17

[-] PARAGRAF YORUMU  0 0 0

Tarih-1
[-] TARİH VE ZAMAN 1 0,17 0 17

[-] İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK
DÜNYASI

1 0,17 0 17

[-] TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

1 0,17 0 17

[-] BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI
MEDENİYETİ

2 0,33 0 17

[-] DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE
OSMANLI

1 0 0,17 0

[-] İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0,17 0 17

[-] 20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI
DEVLETİ VE DÜNYA

1 0,17 0 17

[-] MİLLİ MÜCADELE 1 0,17 0 17

[-] ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0,17 0 17

Coğrafya-1
[-] BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0,17 0

[-] BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0,17 0

[-] BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0,17 0 17

[-] DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0,17 0 17

[-] BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0,17 0

[-] ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0,17 0 17

Sosyal-2 Soru D Y %

Tarih-2
[-] TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

1 0,17 0 17

[-] ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0,17 0 17

[-] İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK
DÜNYASI

1 0,17 0 17

[-] İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0,17 0 17

[-] DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0,17 0 17

[-] ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE
STRATEJİSİ (1774-1914)

1 0 0,17 0

[-] 20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI
DEVLETİ VE DÜNYA

1 0 0,17 0

[-] MİLLİ MÜCADELE 2 0,17 0 8

[-] ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0,17 0 17

[-] İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE
VE DÜNYA

1 0,17 0 17

Coğrafya-2
[-] DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0,17 0

[-] DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0,17 0,17 8

[-] BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0,17 0 17

[-] BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 3 0,50 0 17

[-] KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE
ÜLKELER (12.SINIF)

1 0 0,17 0

[-] ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 0,17 0 8

[-] KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE
ÜLKELER (11.SINIF)

1 0 0 0

Felsefe
[-] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0 0 0

[-] 20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

[-] 18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

[-] PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 0 0 0

[-] PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

[-] TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME  0 0 0

Felsefe Grubu
[-] SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0

[-] TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0

[-] TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 0 0 0

[-] SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0

[-] PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ  0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[-] DİN VE İSLAM 1 0 0 0

[-] ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

[-] İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ
YORUMLAR

1 0 0 0

[-] AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

Matematik Soru D Y %

Matematik-2
[-] İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0,50 0,33 25

[+] MUTLAK DEĞER 1 0,50 0,17 50

[-] SAYILAR 1 0,33 0,50 33

[-] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0,33 0,50 33

[+] FONKSİYONLAR 1 0,67 0,17 67

[-] MANTIK 1 0,17 0,17 17

[+] KÜMELER 1 0,67 0,17 67

[-] ÇARPANLARA AYIRMA VE
ÖZDEŞLİKLER

1 0,33 0 33

[-] EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

[+] POLİNOMLAR 1 0,50 0,33 50

[-] DİZİLER 1 0,17 0,67 17

[-] LOGARİTMA 2 0,67 1,00 33

[-] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0,33 0,17 33

[-] OLASILIK 1 0,33 0,17 33

[-] LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0,67 0 33

[+] TÜREV 4 2,00 0,33 50

[-] İNTEGRAL 4 1,33 0,67 33

[-] TRİGONOMETRİ 4 0,50 0,17 13

Geometri
[-] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0,33 0 33

[-] ÖZEL ÜÇGENLER 1 0,33 0,17 33

[-] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0,33 0,33 17

[+] ÇEMBER VE DAİRE 2 1,00 0 50

[-] ANALİTİK GEOMETRİ 2 0,83 0,17 42

[+] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1,00 0 50

Fen Bilimleri Soru D Y %

Fizik
[-] ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1,17 1,33 39

[+] KUVVET VE HAREKET 3 2,00 0,33 67

[+] ÇEMBERSEL HAREKET 2 1,00 0,67 50

[-] BASİT HARMONİK HAREKET 1 0,17 0,67 17

[-] MODERN FİZİK 2 0,67 0,67 33

[+] MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ
UYGULAMALARI

1 0,50 0,33 50

[+] ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE
RADYOAKTİVİTE

1 0,50 0,17 50

[+] DALGA MEKANİĞİ 1 0,67 0,17 67

Kimya
[+] MODERN ATOM TEORİSİ 1 0,83 0 83

[+] GAZLAR 1 0,83 0 83

[+] SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0,50 0,33 50

[-] KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0,17 0,33 17

[-] KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0,33 0,17 33

[-] KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1,00 0,17 33

[+] KİMYA VE ELEKTRİK 1 0,50 0,17 50

[-] KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0,50 0,67 25

[+] ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1,00 0,50 50

Biyoloji
[-] DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ
SİSTEMLER

1 0,33 0,33 33

[+] DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0,50 0,17 50

[+] SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0,67 0,17 67

[-] DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0,33 0,50 33

[+] ÜRİNER SİSTEM 1 0,83 0 83

[+] ÜREME SİSTEMİ 1 0,67 0 67

[+] KOMÜNİTE VE POPÜLASYON
EKOLOJİSİ

2 1,17 0,17 58

[+] GENDEN PROTEİNE 1 0,50 0,33 50

[+] CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0,50 0,17 50

[-] BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1,33 0,17 44



 M ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)
[-] GÜNCEL DİNÎ MESELELER 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli)
[-] 18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

[-] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0 0 0

[-] PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0

[-] TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0

[-] TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0

[-] SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES AYTEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
257,552 169,820 1 1 1 1 65

Puanı Hesaplanan: 6 6 67 1287

SAY
194,505 208,990 3 6 6 42 704

Puanı Hesaplanan: 6 6 67 1287

EA
241,928 197,940 1 3 3 3 215

Puanı Hesaplanan: 6 6 67 1287

Katılımlar: 3 6 6 67 1332

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,28 58

TYT Sosyal 20 12 4 11,01 55

TYT Matematik 40 14 4 13,35 33

TYT Fen 20 9 4 7,90 40

Türkçe 6 3 2 2,50 42 0,83 0,42 0,54

Edebiyat 18 7 10 4,50 25 1,50 0,75 1,31

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 2,92 1,46 1,25

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,75 0,38 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 16 18,00 45 6,00 3,00 3,82

Tarih-2 11 8 2 7,50 68 2,50 1,25 0,45

Coğrafya-2 11 6 3 5,25 48 1,75 0,88 0,50

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,09

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,40

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 14 5 12,75 32 4,25 2,12 1,58

Matematik-2 30 1 4 0,00 0 5,67 8,62 3,03

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,75 3,67 1,34

Matematik 40 1 4 0,00 0 7,42 12,29 4,37

Fizik 14 1 3 0,25 2 2,08 5,58 1,31

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 1,50 5,08 1,34

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 2,67 6,33 1,95

Fen Bilimleri 40 1 4 0,00 0 6,25 17,00 4,60

Toplam: 280 99 50 86,29 31 80,11 94,27 64,23

Edebiyat-Sosyal-1 ebA DBEdCceAdd CADaeeeAdBCECCAEEdAaceCDA

Cevap Anahtarı B BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACBCECCAEECAEBBCDA

Sosyal-2 DDACc BaDEDABDCCacBb                          

Cevap Anahtarı B DDACAEBBDEDABDCCEABEEDBECCDDDBEBCCABDEACDBCDEE

Matematik bb   d      cD                          

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri Bd    a  b    b                         

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 3 1 0 33
DİVAN EDEBİYATI 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 4 0 3 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 1 3 25
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 1 0 100
ŞİİR 3 1 2 33
ROMAN 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 3 3 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKLİM KAYTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
165,538 169,820 2 4 4 28 486

Puanı Hesaplanan: 6 6 67 1287

SAY
262,365 208,990 1 3 3 3 212

Puanı Hesaplanan: 6 6 67 1287

EA
220,118 197,940 2 4 4 7 356

Puanı Hesaplanan: 6 6 67 1287

Katılımlar: 3 6 6 67 1332

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 10 25,50 64

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40

TYT Matematik 40 16 9 13,75 34

TYT Fen 20 12 7 10,25 51

Matematik-2 30 9 9 6,75 23 5,67 8,62 3,03

Geometri 10 6 3 5,25 53 1,75 3,67 1,34

Matematik 40 15 12 12,00 30 7,42 12,29 4,37

Fizik 14 5 5 3,75 27 2,08 5,58 1,31

Kimya 13 3 6 1,50 12 1,50 5,08 1,34

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 2,67 6,33 1,95

Fen Bilimleri 40 15 16 11,00 28 6,25 17,00 4,60

Toplam: 280 96 62 80,50 29 80,11 94,27 64,23

Matematik eDAAbB   aDb ae AD  CBbdd      bDeDACAAb

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BBAbb  cc b EA BCcbbeC e  bccAeEaECCD Ad

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 4 1 2 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 2 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE SEVİN Ç 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
163,309 169,820 3 5 5 30 513

Puanı Hesaplanan: 6 6 67 1287

SAY
245,635 208,990 2 4 4 5 257

Puanı Hesaplanan: 6 6 67 1287

EA
212,946 197,940 3 5 5 13 413

Puanı Hesaplanan: 6 6 67 1287

Katılımlar: 3 6 6 67 1332

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,28 58

TYT Sosyal 20 12 4 11,01 55

TYT Matematik 40 14 4 13,35 33

TYT Fen 20 9 4 7,90 40

Matematik-2 30 11 3 10,25 34 5,67 8,62 3,03

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,75 3,67 1,34

Matematik 40 11 3 10,25 26 7,42 12,29 4,37

Fizik 14 4 7 2,25 16 2,08 5,58 1,31

Kimya 13 4 3 3,25 25 1,50 5,08 1,34

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 2,67 6,33 1,95

Fen Bilimleri 40 11 13 7,75 19 6,25 17,00 4,60

Toplam: 280 83 37 73,54 26 80,11 94,27 64,23

Matematik  Db  B    D DeeCADCBC  E                

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri  BbCdc cd edEAaBC d Be  A  b A E   ee A 

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 2 0 50
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 1 33
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 2 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK KAHRAMAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
163,309 169,820 1 5 5 30 513

Puanı Hesaplanan: 6 6 67 1287

SAY
366,795 208,990 1 2 2 2 26

Puanı Hesaplanan: 6 6 67 1287

EA
255,341 197,940 1 2 2 2 162

Puanı Hesaplanan: 6 6 67 1287

Katılımlar: 1 6 6 67 1332

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,28 58

TYT Sosyal 20 12 4 11,01 55

TYT Matematik 40 14 4 13,35 33

TYT Fen 20 9 4 7,90 40

Matematik-2 30 18 5 16,75 56 16,75 8,62 3,03

Geometri 10 9 1 8,75 88 8,75 3,67 1,34

Matematik 40 27 6 25,50 64 25,50 12,29 4,37

Fizik 14 11 3 10,25 73 10,25 5,58 1,31

Kimya 13 12 1 11,75 90 11,75 5,08 1,34

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 13,00 6,33 1,95

Fen Bilimleri 40 36 4 35,00 88 35,00 17,00 4,60

Toplam: 280 124 31 116,04 41 116,04 94,27 64,23

Matematik ADACD  BE DDeeCD BADCcCDCb   eDCdACADAAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBACCACeAEEebACBCEDACDBDbCACBEDACEBCDADE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 4 3 1 75
TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ SEVİNÇ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
169,375 169,820 2 3 3 21 444

Puanı Hesaplanan: 6 6 67 1287

SAY
234,405 208,990 2 5 5 8 298

Puanı Hesaplanan: 6 6 67 1287

EA
191,430 197,940 2 6 6 30 601

Puanı Hesaplanan: 6 6 67 1287

Katılımlar: 2 6 6 67 1332

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,50 79

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21

TYT Fen 20 12 4 11,00 55

Matematik-2 30 2 7 0,25 1 9,00 8,62 3,03

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,00 3,67 1,34

Matematik 40 2 7 0,25 1 13,00 12,29 4,37

Fizik 14 7 6 5,50 39 8,50 5,58 1,31

Kimya 13 3 3 2,25 17 7,12 5,08 1,34

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 8,50 6,33 1,95

Fen Bilimleri 40 15 13 11,75 29 24,12 17,00 4,60

Toplam: 280 82 36 73,00 26 104,62 94,27 64,23

Matematik cDbe  D   ceeb                          

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri d eadACDAEcBeACBC      e eceBabACEBe    

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
185,155 169,820 1 2 2 10 334

Puanı Hesaplanan: 6 6 67 1287

SAY
394,398 208,990 1 1 1 1 13

Puanı Hesaplanan: 6 6 67 1287

EA
278,620 197,940 1 1 1 1 90

Puanı Hesaplanan: 6 6 67 1287

Katılımlar: 2 6 6 67 1332

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 11 24,25 61

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 30 19 5 17,75 59 9,00 8,62 3,03

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,00 3,67 1,34

Matematik 40 27 5 25,75 64 13,00 12,29 4,37

Fizik 14 12 2 11,50 82 8,50 5,58 1,31

Kimya 13 12 0 12,00 92 7,12 5,08 1,34

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 8,50 6,33 1,95

Fen Bilimleri 40 37 2 36,50 91 24,12 17,00 4,60

Toplam: 280 143 27 136,25 49 104,62 94,27 64,23

Matematik ADbCDd BE eeCDC  BADCBC aEBBC  CC CADAAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBAdbACDAEEBAACBC DACDBDECACBEDACEBCDADE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 4 0 100
İNTEGRAL 4 2 1 50
TRİGONOMETRİ 4 3 0 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 3 0 100
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