
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ GÜNIŞIĞI YKS 1. OTURUM - TYT 07 (PD00-SS.01DES07) 24 24 24 242

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,09 14,05 19,58 2,32 2,33 1,74 2,25 2,00 1,75 3,49 1,07 3,23 2,39 1,72 1,96 12,56 8,12 10,53 3,83 1,76 3,39 2,64 2,19 2,09 2,68 2,33 2,10 2,99 1,71 2,56 58,24 37,28 48,93 259,190

Okul Ortalaması 28,67 8,58 26,52 2,00 2,00 1,50 2,38 1,21 2,07 3,54 0,42 3,44 3,08 1,13 2,80 8,42 3,38 7,57 1,08 0,33 1,00 1,54 1,50 1,17 1,33 1,83 0,88 1,63 1,71 1,20 53,67 22,09 48,15 284,080

KATILIMLAR

1 0 EBRAR KOÇ -MA 37 3 36,25 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 21 1 20,75 9 0 9,00 5 1 4,75 7 0 7,00 5 1 4,75 96 12 93,00 418,808 42

2 0 Ö Ö -MB 37 3 36,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 21 1 20,75 2 0 2,00 1 2 0,50 4 1 3,75 81 11 78,25 373,853 106

3 0 DİLARA DAĞISTANLI -M 36 4 35,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 16 4 15,00 5 3 4,25 4 2 3,50 2 5 0,75 5 1 4,75 83 24 77,00 370,350 110

4 0 C   32 6 30,50 2 0 2,00 4 0 4,00 3 0 3,00 15 1 14,75 3 0 3,00 5 1 4,75 3 3 2,25 4 1 3,75 71 12 68,00 343,825 121

5 0 SENA UYGUN   35 5 33,75 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 2 2 1,50 16 5 14,75 2 1 1,75 3 3 2,25 5 1 4,75 73 21 67,75 342,568 122

6 0 ESAT   29 8 27,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 13 1 12,75 4 3 3,25 5 2 4,50 3 3 2,25 70 21 64,75 334,435 123

7 0 AYŞE H TETİK   33 7 31,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 9 2 8,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 64 14 60,50 320,688 125

8 0 AHSEN -M 30 5 28,75 1 3 0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 10 2 9,50 3 1 2,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 3 2,25 63 20 58,00 313,623 126

9 0 HAVVA S -M 34 6 32,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 10 3 9,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 61 17 56,75 309,120 127

10 0 ZEHRA   34 6 32,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 8 1 7,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 58 19 53,25 298,610 128

11 0 TARIK -M 31 9 28,75 3 1 2,75 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 10 1 9,75 53 13 49,75 288,508 129

12 0 EREN YÖRÜK -MB 31 9 28,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 10 16 6,00 1 0 1,00 2 3 1,25 0 4 -1,00 0 4 -1,00 59 41 48,75 285,458 130

13 0 SUDE   26 7 24,25 3 1 2,75 2 1 1,75 4 0 4,00 3 1 2,75 8 4 7,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 3 1,25 52 20 47,00 280,848 131

14 0 SEVGİ SEVİNÇ -MA 31 5 29,75 1 0 1,00 2 0 2,00 10 5 8,75 2 3 1,25 3 1 2,75 2 4 1,00 51 18 46,50 278,763 132

15 0 ZEYNEP   32 8 30,00 1 4 0,00 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 48 19 43,25 268,685 133

16 0 ŞG   28 12 25,00 1 3 0,25 1 3 0,25 5 0 5,00 3 2 2,50 6 3 5,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 1 4 0,00 2 4 1,00 51 33 42,75 268,045 134

17 0 İKBAL -M 29 4 28,00 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 42 10 39,50 257,680 135

18 0 ÖZGE -MB 28 11 25,25 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 4 4,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 46 28 39,00 256,478 136

19 0 ÇAĞLA   20 9 17,75 1 0 1,00 3 1 2,75 2 1 1,75 2 1 1,75 3 5 1,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 33 24 27,00 221,243 137

20 0 RANA K -M 22 17 17,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 31 27 24,25 212,928 138

21 0 KARADUMAN -MB 21 16 17,00 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 2 3 1,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 31 28 24,00 212,270 139

22 0 AA -MA 19 16 15,00 1 3 0,25 2 2 1,50 1 0 1,00 1 1 0,75 1 2 0,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 27 30 19,50 198,960 140

23 0 ENES ÖZDEMİR -MA 16 12 13,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 19 15 15,25 186,365 141

24 0 K U -MA 17 18 12,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 4 -1,00 4 14 0,50 1 4 0,00 2 2 1,50 0 5 -1,25 25 53 11,75 175,870 143
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