
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)27 27 102 1660

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,3 10,4 22,69 11,2 5,0 9,91 13,0 4,6 11,85 7,2 3,5 6,34 56,7 23,4 50,79 291,580

Okul Ortalaması 25,6 9,1 23,28 12,1 4,4 11,01 14,3 3,9 13,35 8,8 3,5 7,90 60,8 21,0 55,54 307,010

KATILIMLAR

1 0 KEMAL  M 36 3 35,25 18 1 17,75 37 3 36,25 18 2 17,50 109 9 106,75 460,503 1 1 1 1 4

2 0 EBRAR KOÇ  MA 34 6 32,50 15 5 13,75 30 1 29,75 16 4 15,00 95 16 91,00 413,195 1 2 2 2 67

3 0 SENA D   35 5 33,75 14 4 13,00 29 7 27,25 15 4 14,00 93 20 88,00 403,933 1 3 3 4 99

4 0 EREN YÖRÜK  MB 35 5 33,75 19 1 18,75 28 5 26,75 8 2 7,50 90 13 86,75 399,898 1 4 4 5 115

5 0 BİRSU KARADAYI  M 33 7 31,25 14 6 12,50 24 4 23,00 17 2 16,50 88 19 83,25 390,013 2 5 5 8 149

6 0 ESAT   33 7 31,25 19 0 19,00 15 6 13,50 16 2 15,50 83 15 79,25 377,893 2 6 6 10 209

7 0 SÜMEYYE  MA 27 11 24,25 14 3 13,25 19 5 17,75 19 1 18,75 79 20 74,00 363,078 2 7 7 15 283

8 0 ARH KSE  MA 15 5 13,75 17 3 16,25 29 6 27,50 16 3 15,25 77 17 72,75 360,528 3 8 8 16 297

9 0 F   33 6 31,50 11 5 9,75 20 4 19,00 13 5 11,75 77 20 72,00 355,815 3 9 9 17 317

10 0 ÖMER ÖZDEMİR  MB 33 7 31,25 15 5 13,75 18 9 15,75 9 4 8,00 75 25 68,75 345,883 2 10 10 22 385

11 0 SAVAŞ   28 10 25,50 11 6 9,50 24 0 24,00 10 7 8,25 73 23 67,25 342,110 4 11 11 23 405

12 0 SENA UYGUN   28 11 25,25 12 4 11,00 17 2 16,50 12 6 10,50 69 23 63,25 330,153 5 12 12 30 500

13 0 SEVGİ SEVİNÇ  MA 33 6 31,50 11 4 10,00 9 2 8,50 12 4 11,00 65 16 61,00 322,565 4 13 13 36 558

14 0 İKLİM KAYTAN   28 10 25,50 10 8 8,00 16 9 13,75 12 7 10,25 66 34 57,50 312,745 6 14 14 46 645

15 0 SUDE   26 8 24,00 13 3 12,25 11 4 10,00 11 3 10,25 61 18 56,50 309,920 7 15 15 49 668

16 0 AA   25 14 21,50 8 6 6,50 13 7 11,25 8 7 6,25 54 34 45,50 276,865 8 16 16 72 951

17 0 F K  MB 28 11 25,25 10 5 8,75 9 5 7,75 4 6 2,50 51 27 44,25 272,453 3 17 17 76 998

18 0 AYŞE H TETİK   25 15 21,25 14 6 12,50 10 6 8,50 1 2 0,50 50 29 42,75 268,363 9 18 18 78 1026

19 0 ZEYNEP  M 27 11 24,25 14 4 13,00 3 0 3,00 1 2 0,50 45 17 40,75 261,933 3 19 19 82 1091

20 0 HAVVANUR SAOTAY  M 23 17 18,75 10 9 7,75 11 5 9,75 3 2 2,50 47 33 38,75 256,688 4 20 20 86 1135

21 0 ÇAĞLA   22 9 19,75 6 4 5,00 8 4 7,00 6 6 4,50 42 23 36,25 249,088 10 21 21 90 1206

22 0 SUDE  M 19 13 15,75 12 5 10,75 3 1 2,75 5 2 4,50 39 21 33,75 242,058 5 22 22 92 1262

23 0 ÖZLEM TATLI   20 10 17,50 13 3 12,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 35 15 31,25 234,090 11 23 23 95 1308

24 0 RANA K  M 17 11 14,25 11 8 9,00 28 19 23,25 210,363 6 24 24 96 1464

25 0 A A  M 9 10 6,50 8 7 6,25 1 5 -0,25 3 4 2,00 21 26 14,50 185,025 7 25 25 98 1563

26 0 AA   10 8 8,00 2 0 2,00 1 1 0,75 1 5 -0,25 14 14 10,50 172,660 12 26 26 100 1604

27 0 ENES ÖZDEMİR  M 8 10 5,50 6 4 5,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 15 20 10,00 171,505 8 27 27 101 1609
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)27 27 102 1660
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Okul

(27)
25,56 9,11 23,28 3,30 1,07 3,03 1,30 2,00 0,80 3,44 0,67 3,28 4,07 0,67 3,91 11,59 3,30 10,77 2,74 0,63 2,58 3,26 1,37 2,92 3,67 0,74 3,48 1,85 1,41 1,50 60,78 20,97 55,55 307,010

İlçe
(27)

25,56 9,11 23,28 3,30 1,07 3,03 1,30 2,00 0,80 3,44 0,67 3,28 4,07 0,67 3,91 11,59 3,30 10,77 2,74 0,63 2,58 3,26 1,37 2,92 3,67 0,74 3,48 1,85 1,41 1,50 60,78 20,97 55,55 307,010

İl
(102)

25,92 9,23 23,62 3,60 0,95 3,36 1,56 2,09 1,04 3,18 0,77 2,98 4,10 0,54 3,96 11,82 3,49 10,95 2,29 0,58 2,15 3,09 1,24 2,78 2,85 0,81 2,65 1,42 1,25 1,11 59,83 20,95 54,60 304,070

Genel
(1660)

25,29 10,40 22,69 3,27 1,14 2,98 1,35 2,03 0,85 2,97 0,84 2,76 3,55 0,94 3,32 0,00 0,01 0,00 10,76 3,88 9,79 2,24 0,75 2,05 2,83 1,34 2,49 2,76 0,90 2,54 1,62 1,21 1,31 56,64 23,44 50,78 291,580

Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
  

(12)
26,08 9,42 23,73 3,08 0,92 2,85 1,08 1,58 0,69 3,25 0,75 3,06 3,67 0,83 3,46 11,17 3,58 10,27 2,67 0,67 2,50 3,08 1,42 2,73 4,17 1,08 3,90 1,50 2,08 0,98 59,75 22,33 54,17 302,800

 M
(8)

21,50 10,25 18,94 3,13 1,63 2,72 1,25 2,63 0,59 3,00 0,63 2,84 4,25 0,63 4,09 8,13 2,25 7,56 1,75 0,50 1,62 2,38 1,63 1,97 2,25 0,13 2,22 1,38 0,25 1,31 49,02 20,53 43,86 272,260

 MA
(4)

27,25 7,00 25,50 3,75 1,00 3,50 1,25 2,00 0,75 4,50 0,50 4,38 4,75 0,25 4,69 15,50 3,25 14,69 6,25 0,25 6,19 5,75 0,50 5,62 5,75 1,00 5,50 4,25 1,50 3,88 79,00 17,25 74,70 364,840

 MB
(3)

32,00 7,67 30,08 4,00 0,33 3,92 2,33 2,00 1,83 4,00 0,67 3,83 4,33 0,67 4,17 17,33 5,00 16,08 1,00 1,33 0,67 3,00 1,67 2,58 2,67 0,67 2,50 1,33 1,67 0,92 71,99 21,68 66,58 339,410

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ okulunda 27 4

TAVŞANLI ilçesinde 27 4 1
KÜTAHYA ilinde 102 10 2 2

Genelde 1660 106 17 16 13

DERECELER

Genelde sınava 17 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 4. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 2 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

5 3,37 1,11 67

[+] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3,22 0,67 81

[+] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0,63 0,30 63

[+] YAZIM KURALLARI 3 1,89 0,70 63

[+] NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1,41 0,52 70

[+] PARAGRAFIN YAPISI 5 3,37 1,30 67

[+] PARAGRAF YORUMU 20 11,67 4,52 58

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] TARİH VE ZAMAN 1 0,96 0 96

[+] DEVLETLEŞME SÜRECİNDE
SAVAŞÇILAR VE ASKERLER

1 0,70 0,19 70

[-] TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

1 0,44 0,30 44

[+] 20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI
DEVLETİ VE DÜNYA

1 0,52 0,44 52

[+] ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0,67 0,15 67

Coğrafya-1
[-] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0,52 1,56 17

[-] DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,37 0,30 37

[-] BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0,41 0,15 41

Felsefe
[+] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

3 1,96 0,37 65

[+] MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,59 0,30 59

[+] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,89 0 89

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,85 0,07 85

[+] DÜNYA VE AHİRET 1 0,78 0,11 78

[+] İSLAM VE BİLİM 1 0,96 0,04 96

[+] ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0,56 0,41 56

[+] DİN VE HAYAT 1 0,93 0,04 93

Felsefe (Seçmeli)
[-] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

3 0 0 0

[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

1 0 0 0

[-] FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] RASYONEL SAYILAR 2 1,48 0,11 74

[-] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0,78 0,11 39

[-] SAYILAR 6 2,96 0,67 49

[+] MUTLAK DEĞER 2 1,19 0,19 59

[-] BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE
EŞİTSİZLİKLER

1 0,07 0,19 7

[+] VERİ 2 1,26 0,11 63

[-] MANTIK 1 0,33 0,15 33

[+] KÜMELER 1 0,70 0,04 70

[-] FONKSİYONLAR 1 0,33 0,30 33

[-] PROBLEMLER 10 2,11 1,22 21

[-] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0,30 0,11 30

[-] OLASILIK 1 0,07 0,11 7

Geometri
[-] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0,56 0,19 19

[-] ÖZEL ÜÇGENLER 1 0,26 0,07 26

[-] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1,41 0,37 35

[-] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0,52 0 26

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] DALGALAR 1 0,19 0,37 19

[-] OPTİK 1 0,30 0,33 30

[-] ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0,48 0,04 48

[+] FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0,70 0,15 70

[+] ISI VE SICAKLIK 1 0,52 0,15 52

[+] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0,59 0,15 59

[-] HAREKET VE KUVVET 1 0,48 0,19 48

Kimya
[+] KİMYA BİLİMİ 1 0,81 0,11 81

[+] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0,56 0,07 56

[-] KİMYASAL TÜRLER ARASI
ETKİLEŞİMLER

1 0,44 0,26 44

[+] MADDENİN HÂLLERİ 1 0,52 0 52

[-] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 0,48 0,04 48

[+] KARIŞIMLAR 1 0,52 0,07 52

[-] KİMYA HER YERDE 1 0,33 0,19 33

Biyoloji
[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,30 0,26 30

[-] HÜCRE 1 0,48 0,11 48

[-] CANLILAR DÜNYASI 1 0,37 0,41 37

[-] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,15 0,26 15

[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,44 0,07 44

[-] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,11 0,30 11



 MA ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
 MA

(4)
27,25 7,00 25,50 3,75 1,00 3,50 1,25 2,00 0,75 4,50 0,50 4,38 4,75 0,25 4,69 15,50 3,25 14,69 6,25 0,25 6,19 5,75 0,50 5,62 5,75 1,00 5,50 4,25 1,50 3,88 79,00 17,25 74,70 364,840

Okul
(27)

25,56 9,11 23,28 3,30 1,07 3,03 1,30 2,00 0,80 3,44 0,67 3,28 4,07 0,67 3,91 11,59 3,30 10,77 2,74 0,63 2,58 3,26 1,37 2,92 3,67 0,74 3,48 1,85 1,41 1,50 60,78 20,97 55,55 307,010

İlçe
(27)

25,56 9,11 23,28 3,30 1,07 3,03 1,30 2,00 0,80 3,44 0,67 3,28 4,07 0,67 3,91 11,59 3,30 10,77 2,74 0,63 2,58 3,26 1,37 2,92 3,67 0,74 3,48 1,85 1,41 1,50 60,78 20,97 55,55 307,010

İl
(102)

25,92 9,23 23,62 3,60 0,95 3,36 1,56 2,09 1,04 3,18 0,77 2,98 4,10 0,54 3,96 11,82 3,49 10,95 2,29 0,58 2,15 3,09 1,24 2,78 2,85 0,81 2,65 1,42 1,25 1,11 59,83 20,95 54,60 304,070

Genel
(1660)

25,29 10,40 22,69 3,27 1,14 2,98 1,35 2,03 0,85 2,97 0,84 2,76 3,55 0,94 3,32 0,00 0,01 0,00 10,76 3,88 9,79 2,24 0,75 2,05 2,83 1,34 2,49 2,76 0,90 2,54 1,62 1,21 1,31 56,64 23,44 50,78 291,580

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
 MA şubesinde 4

Okulunuzda 27 4
TAVŞANLI ilçesinde 27 4 1

KÜTAHYA ilinde 102 10 2 2
Genelde 1660 106 17 16 13

DERECELER

Genelde sınava 106 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 14. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 10 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 2. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 4 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 1. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 1. oldu
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 MA ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

5 3,50 1,00 70

[+] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3,75 0,25 94

[+] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0,75 0,25 75

[+] YAZIM KURALLARI 3 2,50 0,50 83

[+] NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2,00 0 100

[+] PARAGRAFIN YAPISI 5 4,00 1,00 80

[+] PARAGRAF YORUMU 20 10,75 4,00 54

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] TARİH VE ZAMAN 1 1,00 0 100

[+] DEVLETLEŞME SÜRECİNDE
SAVAŞÇILAR VE ASKERLER

1 0,50 0,25 50

[+] TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

1 1,00 0 100

[+] 20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI
DEVLETİ VE DÜNYA

1 0,50 0,50 50

[+] ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0,75 0,25 75

Coğrafya-1
[-] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2,00 0

[+] DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,50 0 50

[+] BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0,75 0 75

Felsefe
[+] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

3 2,75 0,25 92

[+] MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,75 0,25 75

[+] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 1,00 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 1,00 0 100

[+] DÜNYA VE AHİRET 1 0,75 0,25 75

[+] İSLAM VE BİLİM 1 1,00 0 100

[+] ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1,00 0 100

[+] DİN VE HAYAT 1 1,00 0 100

Felsefe (Seçmeli)
[-] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

3 0 0 0

[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

1 0 0 0

[-] FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] RASYONEL SAYILAR 2 2,00 0 100

[+] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1,75 0 88

[+] SAYILAR 6 4,00 0,25 67

[+] MUTLAK DEĞER 2 1,50 0,25 75

[-] BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE
EŞİTSİZLİKLER

1 0,25 0 25

[+] VERİ 2 1,75 0 88

[-] MANTIK 1 0,25 0,25 25

[+] KÜMELER 1 0,75 0 75

[+] FONKSİYONLAR 1 0,75 0 75

[-] PROBLEMLER 10 2,00 2,00 20

[+] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0,50 0,25 50

[-] OLASILIK 1 0 0,25 0

Geometri
[-] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1,25 0,25 42

[+] ÖZEL ÜÇGENLER 1 0,75 0 75

[+] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3,00 0 75

[+] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1,25 0 63

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] DALGALAR 1 0,50 0,25 50

[+] OPTİK 1 0,50 0,25 50

[+] ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1,00 0 100

[+] FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1,00 0 100

[+] ISI VE SICAKLIK 1 0,75 0 75

[+] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1,00 0 100

[+] HAREKET VE KUVVET 1 1,00 0 100

Kimya
[+] KİMYA BİLİMİ 1 1,00 0 100

[+] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0,75 0 75

[+] KİMYASAL TÜRLER ARASI
ETKİLEŞİMLER

1 1,00 0 100

[+] MADDENİN HÂLLERİ 1 1,00 0 100

[+] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 1,00 0 100

[+] KARIŞIMLAR 1 0,75 0,25 75

[-] KİMYA HER YERDE 1 0,25 0,75 25

Biyoloji
[+] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,75 0,25 75

[+] HÜCRE 1 0,75 0,25 75

[+] CANLILAR DÜNYASI 1 0,75 0,25 75

[+] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,75 0,25 75

[+] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1,00 0 100

[-] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,25 0,50 25



 MB ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
 MB

(3)
32,00 7,67 30,08 4,00 0,33 3,92 2,33 2,00 1,83 4,00 0,67 3,83 4,33 0,67 4,17 17,33 5,00 16,08 1,00 1,33 0,67 3,00 1,67 2,58 2,67 0,67 2,50 1,33 1,67 0,92 71,99 21,68 66,58 339,410

Okul
(27)

25,56 9,11 23,28 3,30 1,07 3,03 1,30 2,00 0,80 3,44 0,67 3,28 4,07 0,67 3,91 11,59 3,30 10,77 2,74 0,63 2,58 3,26 1,37 2,92 3,67 0,74 3,48 1,85 1,41 1,50 60,78 20,97 55,55 307,010

İlçe
(27)

25,56 9,11 23,28 3,30 1,07 3,03 1,30 2,00 0,80 3,44 0,67 3,28 4,07 0,67 3,91 11,59 3,30 10,77 2,74 0,63 2,58 3,26 1,37 2,92 3,67 0,74 3,48 1,85 1,41 1,50 60,78 20,97 55,55 307,010

İl
(102)

25,92 9,23 23,62 3,60 0,95 3,36 1,56 2,09 1,04 3,18 0,77 2,98 4,10 0,54 3,96 11,82 3,49 10,95 2,29 0,58 2,15 3,09 1,24 2,78 2,85 0,81 2,65 1,42 1,25 1,11 59,83 20,95 54,60 304,070

Genel
(1660)

25,29 10,40 22,69 3,27 1,14 2,98 1,35 2,03 0,85 2,97 0,84 2,76 3,55 0,94 3,32 0,00 0,01 0,00 10,76 3,88 9,79 2,24 0,75 2,05 2,83 1,34 2,49 2,76 0,90 2,54 1,62 1,21 1,31 56,64 23,44 50,78 291,580

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
 MB şubesinde 3

Okulunuzda 27 4
TAVŞANLI ilçesinde 27 4 1

KÜTAHYA ilinde 102 10 2 2
Genelde 1660 106 17 16 13

DERECELER

Genelde sınava 106 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 23. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 10 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 3. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 4 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 2. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 2. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



 MB ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

5 3,71 1,00 74

[+] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3,71 0,29 93

[+] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0,71 0,14 71

[+] YAZIM KURALLARI 3 2,43 0,57 81

[+] NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2,00 0 100

[+] PARAGRAFIN YAPISI 5 3,86 1,14 77

[+] PARAGRAF YORUMU 20 12,86 4,14 64

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] TARİH VE ZAMAN 1 1,00 0 100

[+] DEVLETLEŞME SÜRECİNDE
SAVAŞÇILAR VE ASKERLER

1 0,71 0,14 71

[+] TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

1 0,86 0 86

[+] 20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI
DEVLETİ VE DÜNYA

1 0,57 0,43 57

[+] ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0,71 0,14 71

Coğrafya-1
[-] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0,43 1,86 14

[+] DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,57 0,14 57

[+] BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0,71 0 71

Felsefe
[+] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

3 2,71 0,14 90

[+] MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,57 0,43 57

[+] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 1,00 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 1,00 0 100

[+] DÜNYA VE AHİRET 1 0,71 0,29 71

[+] İSLAM VE BİLİM 1 1,00 0 100

[+] ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1,00 0 100

[+] DİN VE HAYAT 1 0,86 0,14 86

Felsefe (Seçmeli)
[-] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

3 0 0 0

[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

1 0 0 0

[-] FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] RASYONEL SAYILAR 2 2,00 0 100

[+] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1,43 0,14 71

[+] SAYILAR 6 3,71 0,71 62

[+] MUTLAK DEĞER 2 1,71 0,14 86

[-] BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE
EŞİTSİZLİKLER

1 0,14 0,29 14

[+] VERİ 2 1,71 0 86

[-] MANTIK 1 0,43 0,14 43

[+] KÜMELER 1 0,86 0 86

[+] FONKSİYONLAR 1 0,71 0 71

[-] PROBLEMLER 10 3,00 2,14 30

[-] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0,43 0,29 43

[-] OLASILIK 1 0,14 0,14 14

Geometri
[-] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0,71 0,29 24

[-] ÖZEL ÜÇGENLER 1 0,43 0 43

[+] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2,14 0,43 54

[-] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0,71 0 36

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] DALGALAR 1 0,43 0,43 43

[-] OPTİK 1 0,43 0,14 43

[+] ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0,57 0 57

[+] FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1,00 0 100

[+] ISI VE SICAKLIK 1 0,71 0 71

[+] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0,86 0,14 86

[+] HAREKET VE KUVVET 1 0,57 0,29 57

Kimya
[+] KİMYA BİLİMİ 1 1,00 0 100

[+] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0,71 0 71

[+] KİMYASAL TÜRLER ARASI
ETKİLEŞİMLER

1 0,71 0,29 71

[+] MADDENİN HÂLLERİ 1 0,71 0 71

[+] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 0,57 0 57

[+] KARIŞIMLAR 1 0,57 0,14 57

[-] KİMYA HER YERDE 1 0,14 0,43 14

Biyoloji
[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,43 0,29 43

[+] HÜCRE 1 0,71 0,14 71

[+] CANLILAR DÜNYASI 1 0,71 0,29 71

[-] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,43 0,43 43

[+] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,57 0 57

[-] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,14 0,43 14



   ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
  

(12)
26,08 9,42 23,73 3,08 0,92 2,85 1,08 1,58 0,69 3,25 0,75 3,06 3,67 0,83 3,46 11,17 3,58 10,27 2,67 0,67 2,50 3,08 1,42 2,73 4,17 1,08 3,90 1,50 2,08 0,98 59,75 22,33 54,17 302,800

Okul
(27)

25,56 9,11 23,28 3,30 1,07 3,03 1,30 2,00 0,80 3,44 0,67 3,28 4,07 0,67 3,91 11,59 3,30 10,77 2,74 0,63 2,58 3,26 1,37 2,92 3,67 0,74 3,48 1,85 1,41 1,50 60,78 20,97 55,55 307,010

İlçe
(27)

25,56 9,11 23,28 3,30 1,07 3,03 1,30 2,00 0,80 3,44 0,67 3,28 4,07 0,67 3,91 11,59 3,30 10,77 2,74 0,63 2,58 3,26 1,37 2,92 3,67 0,74 3,48 1,85 1,41 1,50 60,78 20,97 55,55 307,010

İl
(102)

25,92 9,23 23,62 3,60 0,95 3,36 1,56 2,09 1,04 3,18 0,77 2,98 4,10 0,54 3,96 11,82 3,49 10,95 2,29 0,58 2,15 3,09 1,24 2,78 2,85 0,81 2,65 1,42 1,25 1,11 59,83 20,95 54,60 304,070

Genel
(1660)

25,29 10,40 22,69 3,27 1,14 2,98 1,35 2,03 0,85 2,97 0,84 2,76 3,55 0,94 3,32 0,00 0,01 0,00 10,76 3,88 9,79 2,24 0,75 2,05 2,83 1,34 2,49 2,76 0,90 2,54 1,62 1,21 1,31 56,64 23,44 50,78 291,580

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
   şubesinde 12
Okulunuzda 27 4

TAVŞANLI ilçesinde 27 4 1
KÜTAHYA ilinde 102 10 2 2

Genelde 1660 106 17 16 13

DERECELER

Genelde sınava 106 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 50. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 10 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 6. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 4 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 3. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 3. oldu
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   ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

5 3,53 1,16 71

[+] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3,32 0,58 83

[+] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0,84 0,05 84

[+] YAZIM KURALLARI 3 2,00 0,74 67

[+] NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1,63 0,37 82

[+] PARAGRAFIN YAPISI 5 3,63 1,11 73

[+] PARAGRAF YORUMU 20 12,32 4,63 62

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] TARİH VE ZAMAN 1 0,95 0 95

[+] DEVLETLEŞME SÜRECİNDE
SAVAŞÇILAR VE ASKERLER

1 0,74 0,16 74

[-] TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

1 0,47 0,21 47

[+] 20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI
DEVLETİ VE DÜNYA

1 0,58 0,37 58

[+] ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0,63 0,11 63

Coğrafya-1
[-] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0,47 1,53 16

[-] DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,42 0,16 42

[-] BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0,42 0,05 42

Felsefe
[+] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

3 2,11 0,37 70

[+] MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,58 0,32 58

[+] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,95 0 95

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,79 0,11 79

[+] DÜNYA VE AHİRET 1 0,74 0,16 74

[+] İSLAM VE BİLİM 1 0,95 0,05 95

[+] ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0,63 0,32 63

[+] DİN VE HAYAT 1 0,89 0,05 89

Felsefe (Seçmeli)
[-] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

3 0 0 0

[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

1 0 0 0

[-] FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] RASYONEL SAYILAR 2 1,79 0,11 89

[-] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0,89 0,11 45

[+] SAYILAR 6 3,37 0,68 56

[+] MUTLAK DEĞER 2 1,37 0,26 68

[-] BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE
EŞİTSİZLİKLER

1 0,05 0,26 5

[+] VERİ 2 1,47 0,11 74

[-] MANTIK 1 0,37 0,16 37

[+] KÜMELER 1 0,74 0,05 74

[-] FONKSİYONLAR 1 0,42 0,37 42

[-] PROBLEMLER 10 2,26 1,32 23

[-] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0,26 0,16 26

[-] OLASILIK 1 0,05 0,16 5

Geometri
[-] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0,58 0,26 19

[-] ÖZEL ÜÇGENLER 1 0,26 0,11 26

[-] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1,68 0,32 42

[-] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0,63 0 32

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] DALGALAR 1 0,26 0,32 26

[-] OPTİK 1 0,26 0,32 26

[+] ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0,53 0 53

[+] FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0,84 0,05 84

[+] ISI VE SICAKLIK 1 0,53 0,11 53

[+] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0,63 0,21 63

[+] HAREKET VE KUVVET 1 0,58 0,26 58

Kimya
[+] KİMYA BİLİMİ 1 0,84 0,16 84

[+] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0,68 0,11 68

[+] KİMYASAL TÜRLER ARASI
ETKİLEŞİMLER

1 0,53 0,32 53

[+] MADDENİN HÂLLERİ 1 0,63 0 63

[+] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 0,58 0,05 58

[+] KARIŞIMLAR 1 0,63 0,11 63

[-] KİMYA HER YERDE 1 0,37 0,26 37

Biyoloji
[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,32 0,37 32

[+] HÜCRE 1 0,58 0,16 58

[-] CANLILAR DÜNYASI 1 0,37 0,58 37

[-] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,16 0,37 16

[+] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,53 0,11 53

[-] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,11 0,32 11



 M ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
 M
(8)

21,50 10,25 18,94 3,13 1,63 2,72 1,25 2,63 0,59 3,00 0,63 2,84 4,25 0,63 4,09 8,13 2,25 7,56 1,75 0,50 1,62 2,38 1,63 1,97 2,25 0,13 2,22 1,38 0,25 1,31 49,02 20,53 43,86 272,260

Okul
(27)

25,56 9,11 23,28 3,30 1,07 3,03 1,30 2,00 0,80 3,44 0,67 3,28 4,07 0,67 3,91 11,59 3,30 10,77 2,74 0,63 2,58 3,26 1,37 2,92 3,67 0,74 3,48 1,85 1,41 1,50 60,78 20,97 55,55 307,010

İlçe
(27)

25,56 9,11 23,28 3,30 1,07 3,03 1,30 2,00 0,80 3,44 0,67 3,28 4,07 0,67 3,91 11,59 3,30 10,77 2,74 0,63 2,58 3,26 1,37 2,92 3,67 0,74 3,48 1,85 1,41 1,50 60,78 20,97 55,55 307,010

İl
(102)

25,92 9,23 23,62 3,60 0,95 3,36 1,56 2,09 1,04 3,18 0,77 2,98 4,10 0,54 3,96 11,82 3,49 10,95 2,29 0,58 2,15 3,09 1,24 2,78 2,85 0,81 2,65 1,42 1,25 1,11 59,83 20,95 54,60 304,070

Genel
(1660)

25,29 10,40 22,69 3,27 1,14 2,98 1,35 2,03 0,85 2,97 0,84 2,76 3,55 0,94 3,32 0,00 0,01 0,00 10,76 3,88 9,79 2,24 0,75 2,05 2,83 1,34 2,49 2,76 0,90 2,54 1,62 1,21 1,31 56,64 23,44 50,78 291,580

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
 M şubesinde 8
Okulunuzda 27 4

TAVŞANLI ilçesinde 27 4 1
KÜTAHYA ilinde 102 10 2 2

Genelde 1660 106 17 16 13

DERECELER

Genelde sınava 106 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 72. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 10 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 9. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 4 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 4. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 4. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



 M ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

5 3,37 1,11 67

[+] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3,22 0,67 81

[+] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0,63 0,30 63

[+] YAZIM KURALLARI 3 1,89 0,70 63

[+] NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1,41 0,52 70

[+] PARAGRAFIN YAPISI 5 3,37 1,30 67

[+] PARAGRAF YORUMU 20 11,67 4,52 58

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] TARİH VE ZAMAN 1 0,96 0 96

[+] DEVLETLEŞME SÜRECİNDE
SAVAŞÇILAR VE ASKERLER

1 0,70 0,19 70

[-] TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

1 0,44 0,30 44

[+] 20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI
DEVLETİ VE DÜNYA

1 0,52 0,44 52

[+] ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0,67 0,15 67

Coğrafya-1
[-] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0,52 1,56 17

[-] DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,37 0,30 37

[-] BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0,41 0,15 41

Felsefe
[+] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

3 1,96 0,37 65

[+] MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,59 0,30 59

[+] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,89 0 89

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,85 0,07 85

[+] DÜNYA VE AHİRET 1 0,78 0,11 78

[+] İSLAM VE BİLİM 1 0,96 0,04 96

[+] ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0,56 0,41 56

[+] DİN VE HAYAT 1 0,93 0,04 93

Felsefe (Seçmeli)
[-] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

3 0 0 0

[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

1 0 0 0

[-] FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] RASYONEL SAYILAR 2 1,48 0,11 74

[-] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0,78 0,11 39

[-] SAYILAR 6 2,96 0,67 49

[+] MUTLAK DEĞER 2 1,19 0,19 59

[-] BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE
EŞİTSİZLİKLER

1 0,07 0,19 7

[+] VERİ 2 1,26 0,11 63

[-] MANTIK 1 0,33 0,15 33

[+] KÜMELER 1 0,70 0,04 70

[-] FONKSİYONLAR 1 0,33 0,30 33

[-] PROBLEMLER 10 2,11 1,22 21

[-] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0,30 0,11 30

[-] OLASILIK 1 0,07 0,11 7

Geometri
[-] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0,56 0,19 19

[-] ÖZEL ÜÇGENLER 1 0,26 0,07 26

[-] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1,41 0,37 35

[-] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0,52 0 26

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] DALGALAR 1 0,19 0,37 19

[-] OPTİK 1 0,30 0,33 30

[-] ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0,48 0,04 48

[+] FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0,70 0,15 70

[+] ISI VE SICAKLIK 1 0,52 0,15 52

[+] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0,59 0,15 59

[-] HAREKET VE KUVVET 1 0,48 0,19 48

Kimya
[+] KİMYA BİLİMİ 1 0,81 0,11 81

[+] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0,56 0,07 56

[-] KİMYASAL TÜRLER ARASI
ETKİLEŞİMLER

1 0,44 0,26 44

[+] MADDENİN HÂLLERİ 1 0,52 0 52

[-] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 0,48 0,04 48

[+] KARIŞIMLAR 1 0,52 0,07 52

[-] KİMYA HER YERDE 1 0,33 0,19 33

Biyoloji
[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,30 0,26 30

[-] HÜCRE 1 0,48 0,11 48

[-] CANLILAR DÜNYASI 1 0,37 0,41 37

[-] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,15 0,26 15

[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,44 0,07 44

[-] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,11 0,30 11



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
172,660 291,580 12 26 26 100 1604

Puanı Hesaplanan: 27 27 102 1647

Katılımlar: 12 27 27 102 1660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 8 8,00 20 23,73 23,28 22,69

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,85 3,03 2,98

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,69 0,80 0,85

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,06 3,28 2,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,46 3,91 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 0 2,00 10 10,06 11,01 9,91

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 10,27 10,77 9,79

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,50 2,58 2,05

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 12,77 13,35 11,85

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,73 2,92 2,49

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,90 3,48 2,54

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,98 1,50 1,31

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 7,60 7,90 6,34

Toplam: 120 14 14 10,50 9 54,17 55,54 50,79

TYT Türkçe AbAEDa    EDaa a    AeBC   dD   b       

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal                B C       

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik C    e                                  

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen  a a Cbe        d   

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 0 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 3 1 0 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 20 4 3 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 6 0 1 0
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,865 291,580 8 16 16 72 951

Puanı Hesaplanan: 27 27 102 1647

Katılımlar: 12 27 27 102 1660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 23,73 23,28 22,69

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,85 3,03 2,98

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,69 0,80 0,85

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,06 3,28 2,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,46 3,91 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 10,06 11,01 9,91

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 10,27 10,77 9,79

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,50 2,58 2,05

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28 12,77 13,35 11,85

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,73 2,92 2,49

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,90 3,48 2,54

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,98 1,50 1,31

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 7,60 7,90 6,34

Toplam: 120 54 34 45,50 38 54,17 55,54 50,79

TYT Türkçe bADabECEeBEDDEBcCDAAeBcCbb ADCaBDdDeeCDc

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal  AD ee    edADcDDCEc     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CEC cdDAABC d     CBDc d    A  a   Bc   

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BEddc Ed ABBA   Aace

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 3 2 1 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 11 8 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 6 4 1 67
MUTLAK DEĞER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
VERİ 2 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 1 2 10
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE H TETİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,363 291,580 9 18 18 78 1026

Puanı Hesaplanan: 27 27 102 1647

Katılımlar: 12 27 27 102 1660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 23,73 23,28 22,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,85 3,03 2,98

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,69 0,80 0,85

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 3,28 2,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,46 3,91 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,06 11,01 9,91

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 10,27 10,77 9,79

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,50 2,58 2,05

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21 12,77 13,35 11,85

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,73 2,92 2,49

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,90 3,48 2,54

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,98 1,50 1,31

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 7,60 7,90 6,34

Toplam: 120 50 29 42,75 36 54,17 55,54 50,79

TYT Türkçe AADCbEdEbBEDDEBaCDAebBaCaDdADCbcbdDAcCbB

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal bcDACcBECcdBADDDeCEB     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik e C Ec AAd CE    Bd D  Ca          Ba   

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen          Ac       c 

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 3 2 1 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 10 10 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 6 2 1 33
MUTLAK DEĞER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PROBLEMLER 10 1 1 10
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,088 291,580 10 21 21 90 1206

Puanı Hesaplanan: 27 27 102 1647

Katılımlar: 12 27 27 102 1660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49 23,73 23,28 22,69

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,85 3,03 2,98

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,69 0,80 0,85

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,06 3,28 2,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,46 3,91 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 10,06 11,01 9,91

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 10,27 10,77 9,79

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,50 2,58 2,05

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 12,77 13,35 11,85

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,73 2,92 2,49

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,90 3,48 2,54

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,98 1,50 1,31

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 7,60 7,90 6,34

Toplam: 120 42 23 36,25 30 54,17 55,54 50,79

TYT Türkçe cADCDdCE BaDDEBECDA eB ea  ADCc DBc aC  

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal  dD bb     cA DDDC       

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik e C    A B  E cB Bd D  d           B    

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen Ba  c cc eB AB  ADc 

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 3 2 0 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 8 4 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 6 1 0 17
MUTLAK DEĞER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PROBLEMLER 10 1 1 10
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
377,893 291,580 2 6 6 10 209

Puanı Hesaplanan: 27 27 102 1647

Katılımlar: 12 27 27 102 1660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 23,73 23,28 22,69

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,85 3,03 2,98

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 0,69 0,80 0,85

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,06 3,28 2,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,46 3,91 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 10,06 11,01 9,91

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 10,27 10,77 9,79

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,50 2,58 2,05

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34 12,77 13,35 11,85

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,73 2,92 2,49

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,90 3,48 2,54

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 0,98 1,50 1,31

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 7,60 7,90 6,34

Toplam: 120 83 15 79,25 66 54,17 55,54 50,79

TYT Türkçe AADCDECaCBbbDEBECDAbABBaDDEADCEBDaDABCaB

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADACABEC ABADDDDCEB     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CEC cdDAABCbE    Bd            EDDaaB  E

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen B CeEBEEDABBAB dADED

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 3 2 1 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 6 4 1 67
MUTLAK DEĞER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PROBLEMLER 10 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 2 1 67
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
F 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
355,815 291,580 3 9 9 17 317

Puanı Hesaplanan: 27 27 102 1647

Katılımlar: 12 27 27 102 1660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 23,73 23,28 22,69

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,85 3,03 2,98

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,69 0,80 0,85

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,06 3,28 2,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,46 3,91 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,06 11,01 9,91

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 10,27 10,77 9,79

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,50 2,58 2,05

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 12,77 13,35 11,85

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,73 2,92 2,49

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,90 3,48 2,54

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,98 1,50 1,31

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 7,60 7,90 6,34

Toplam: 120 77 20 72,00 60 54,17 55,54 50,79

TYT Türkçe ADAEDCCECdEbDEBECDAAABBCe EADCEBaaDABCbB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DA CAd e dDDAB aECeD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik C C ABCEA DeAECDeB    cE  C       DBaBEC

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen C BBECEABbDBAcbDc Ac

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 6 6 0 100
MUTLAK DEĞER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PROBLEMLER 10 2 1 20
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKLİM KAYTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,745 291,580 6 14 14 46 645

Puanı Hesaplanan: 27 27 102 1647

Katılımlar: 12 27 27 102 1660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 23,73 23,28 22,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,85 3,03 2,98

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,69 0,80 0,85

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,06 3,28 2,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,46 3,91 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 10,06 11,01 9,91

Matematik-1 30 11 8 9,00 30 10,27 10,77 9,79

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,50 2,58 2,05

TYT Matematik 40 16 9 13,75 34 12,77 13,35 11,85

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,73 2,92 2,49

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,90 3,48 2,54

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,98 1,50 1,31

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 7,60 7,90 6,34

Toplam: 120 66 34 57,50 48 54,17 55,54 50,79

TYT Türkçe ADAEDCCE BEDaEBEdbAAbBaCDcdADCEdDBDcB bB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DAbeAdDbd DDAa BcCeD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik CaC AdacABD AEbDeBbB         b   c BEBEC

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen CcBBEaEAaEDBdBbDddA 

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 3 2 0 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 12 7 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 6 3 3 50
MUTLAK DEĞER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PROBLEMLER 10 1 1 10
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM TATLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,090 291,580 11 23 23 95 1308

Puanı Hesaplanan: 27 27 102 1647

Katılımlar: 12 27 27 102 1660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 10 17,50 44 23,73 23,28 22,69

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,85 3,03 2,98

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,69 0,80 0,85

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,06 3,28 2,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,46 3,91 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,06 11,01 9,91

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 10,27 10,77 9,79

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,50 2,58 2,05

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 12,77 13,35 11,85

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,73 2,92 2,49

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,90 3,48 2,54

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,98 1,50 1,31

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 7,60 7,90 6,34

Toplam: 120 35 15 31,25 26 54,17 55,54 50,79

TYT Türkçe eDAEaCCEdBaeDaBdCDAA B CDDEdDCb c       

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DA CAdDea D AB BECDD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik C       A                        c      

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen        c            

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 2 20
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 9 3 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 6 0 0 0
MUTLAK DEĞER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAVAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,110 291,580 4 11 11 23 405

Puanı Hesaplanan: 27 27 102 1647

Katılımlar: 12 27 27 102 1660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 23,73 23,28 22,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,85 3,03 2,98

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,69 0,80 0,85

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 3,28 2,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,46 3,91 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,06 11,01 9,91

Matematik-1 30 19 0 19,00 63 10,27 10,77 9,79

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,50 2,58 2,05

TYT Matematik 40 24 0 24,00 60 12,77 13,35 11,85

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,73 2,92 2,49

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,90 3,48 2,54

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,98 1,50 1,31

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 7,60 7,90 6,34

Toplam: 120 73 23 67,25 56 54,17 55,54 50,79

TYT Türkçe AbAEDCCECddbDEBECDA ABBCeD dDCEBDBbAeCbe

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DAbec  eC DeABABECeD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik C CEAB EABD AECDCB B D  D C     D DBEB  

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen    BdebABEDBAcbDddAA

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 5 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 6 5 0 83
MUTLAK DEĞER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 4 0 40
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA D 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
403,933 291,580 1 3 3 4 99

Puanı Hesaplanan: 27 27 102 1647

Katılımlar: 12 27 27 102 1660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 23,73 23,28 22,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,85 3,03 2,98

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,69 0,80 0,85

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,06 3,28 2,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,46 3,91 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,06 11,01 9,91

Matematik-1 30 20 7 18,25 61 10,27 10,77 9,79

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,50 2,58 2,05

TYT Matematik 40 29 7 27,25 68 12,77 13,35 11,85

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,73 2,92 2,49

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,90 3,48 2,54

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,98 1,50 1,31

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 7,60 7,90 6,34

Toplam: 120 93 20 88,00 73 54,17 55,54 50,79

TYT Türkçe AADCDECECBEDDEBECDAeeBBCDDdADCEBDBDAeCbB

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal aADACeBEC  BADDDebEB     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CECCEBDbABCCE dBABeBDc C CEcbcD DDCBBBCE

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BECbEBEEDABBAB dcDcD

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 3 3 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 6 5 0 83
MUTLAK DEĞER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PROBLEMLER 10 6 2 60
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA UYGUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,153 291,580 5 12 12 30 500

Puanı Hesaplanan: 27 27 102 1647

Katılımlar: 12 27 27 102 1660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 23,73 23,28 22,69

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,85 3,03 2,98

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,69 0,80 0,85

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 3,28 2,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,46 3,91 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,06 11,01 9,91

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 10,27 10,77 9,79

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,50 2,58 2,05

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 12,77 13,35 11,85

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,73 2,92 2,49

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,90 3,48 2,54

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,98 1,50 1,31

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 7,60 7,90 6,34

Toplam: 120 69 23 63,25 53 54,17 55,54 50,79

TYT Türkçe AbDCDECaCBaeDE ECccAABBCDDaADCEaeBeABCbB

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADACe d  eBADDDeCE      

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CEC EB AABC     ABCBcD Ce  AA           

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BEC cBEcDABBABe cccD

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 3 1 1 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 6 4 0 67
MUTLAK DEĞER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
VERİ 2 1 0 50
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 5 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,920 291,580 7 15 15 49 668

Puanı Hesaplanan: 27 27 102 1647

Katılımlar: 12 27 27 102 1660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 23,73 23,28 22,69

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,85 3,03 2,98

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,69 0,80 0,85

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 3,28 2,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,46 3,91 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,06 11,01 9,91

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 10,27 10,77 9,79

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,50 2,58 2,05

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 12,77 13,35 11,85

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,73 2,92 2,49

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,90 3,48 2,54

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,98 1,50 1,31

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 7,60 7,90 6,34

Toplam: 120 61 18 56,50 47 54,17 55,54 50,79

TYT Türkçe AbeED CECBEDD BEC A A BCDDEADCcBbeaAa Dc

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADC b e  DbABABECDD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik C CEABCcA D  a DeB d D                  

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen   BB CEABEDcABc E  b

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 3 3 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 0 60
PARAGRAF YORUMU 20 13 4 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 6 4 1 67
MUTLAK DEĞER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
VERİ 2 1 1 50
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PROBLEMLER 10 1 1 10
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
A A 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,025 291,580 7 25 25 98 1563

Puanı Hesaplanan: 27 27 102 1647

Katılımlar: 8 27 27 102 1660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 10 6,50 16 18,94 23,28 22,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,72 3,03 2,98

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,59 0,80 0,85

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,84 3,28 2,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 3,91 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 10,25 11,01 9,91

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 7,56 10,77 9,79

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,62 2,58 2,05

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 9,19 13,35 11,85

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,97 2,92 2,49

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,22 3,48 2,54

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,31 1,50 1,31

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 5,50 7,90 6,34

Toplam: 120 21 26 14,50 12 43,88 55,54 50,79

TYT Türkçe ADAa aCa  de  aadDAceBBC                

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DAaedc edB D   BECeD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik  d   d         D d       ce             

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen  aaeEC A d          

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 0 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 3 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 3 20
PARAGRAF YORUMU 20 4 2 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 6 0 1 0
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
VERİ 2 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİRSU KARADAYI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
390,013 291,580 2 5 5 8 149

Puanı Hesaplanan: 27 27 102 1647

Katılımlar: 8 27 27 102 1660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 18,94 23,28 22,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,72 3,03 2,98

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,59 0,80 0,85

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,84 3,28 2,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 3,91 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,25 11,01 9,91

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 7,56 10,77 9,79

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,62 2,58 2,05

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 9,19 13,35 11,85

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,97 2,92 2,49

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,22 3,48 2,54

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,31 1,50 1,31

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 5,50 7,90 6,34

Toplam: 120 88 19 83,25 69 43,88 55,54 50,79

TYT Türkçe AbAEDCaECBEDDEBEdDAAAeBCDaEADCEaDBDABCbB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DAcCAEceaaDDABABECeD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik C C ABCEABD AECDbB BeDcE AC A C  Db EB  

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen bEBBECEABEDBABDDE Ac

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 3 3 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 6 6 0 100
MUTLAK DEĞER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PROBLEMLER 10 5 2 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ÖZDEMİR 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,505 291,580 8 27 27 101 1609

Puanı Hesaplanan: 27 27 102 1647

Katılımlar: 8 27 27 102 1660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 10 5,50 14 18,94 23,28 22,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,72 3,03 2,98

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,59 0,80 0,85

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,84 3,28 2,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,09 3,91 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 10,25 11,01 9,91

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 7,56 10,77 9,79

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,62 2,58 2,05

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3 9,19 13,35 11,85

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,97 2,92 2,49

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,22 3,48 2,54

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,31 1,50 1,31

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 5,50 7,90 6,34

Toplam: 120 15 20 10,00 8 43,88 55,54 50,79

TYT Türkçe AeDCbE   ad  d cCDc bBa a  A            

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal ccDAd   d      DDC B     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik          dbd                   c        

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen eb                E 

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 1 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 3 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 2 20
PARAGRAF YORUMU 20 3 4 15

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 6 0 2 0
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVANUR SAOTAY 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,688 291,580 4 20 20 86 1135

Puanı Hesaplanan: 27 27 102 1647

Katılımlar: 8 27 27 102 1660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 18,94 23,28 22,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,72 3,03 2,98

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,59 0,80 0,85

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,84 3,28 2,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 3,91 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 10,25 11,01 9,91

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 7,56 10,77 9,79

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,62 2,58 2,05

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 9,19 13,35 11,85

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,97 2,92 2,49

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,22 3,48 2,54

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,31 1,50 1,31

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 5,50 7,90 6,34

Toplam: 120 47 33 38,75 32 43,88 55,54 50,79

TYT Türkçe ADcEDCCdeBabDEcECaAAdBBCeDEdaCEBbdbcBdbB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADaecDedcDaAa BECeD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik C CE BCbABa  E D B      ec  A       a   

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen dE  E  A           b

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 6 2 2 33
MUTLAK DEĞER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
460,503 291,580 1 1 1 1 4

Puanı Hesaplanan: 27 27 102 1647

Katılımlar: 8 27 27 102 1660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 18,94 23,28 22,69

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,72 3,03 2,98

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 0,59 0,80 0,85

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,84 3,28 2,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 3,91 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 10,25 11,01 9,91

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 7,56 10,77 9,79

Geometri 10 9 1 8,75 88 1,62 2,58 2,05

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 9,19 13,35 11,85

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,97 2,92 2,49

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,22 3,48 2,54

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,31 1,50 1,31

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 5,50 7,90 6,34

Toplam: 120 109 9 106,75 89 43,88 55,54 50,79

TYT Türkçe AADCDECECBEDeaBECDAAABBCDD ADCbBDBDABCDB

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADACABEC AdADDDDCEB     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDbcAAEDEDDCBBcCE

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BECedBEEDABBABACADED

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 3 3 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 6 6 0 100
MUTLAK DEĞER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 8 2 80
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RANA K 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,363 291,580 6 24 24 96 1464

Puanı Hesaplanan: 27 27 102 1647

Katılımlar: 8 27 27 102 1660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 11 14,25 36 18,94 23,28 22,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,72 3,03 2,98

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,59 0,80 0,85

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,84 3,28 2,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 3,91 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 10,25 11,01 9,91

Toplam: 120 28 19 23,25 19 43,88 55,54 50,79

TYT Türkçe AADabECaeBEDcaBaCDA beBCba ADC          

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal aADAadBa eeBADcDeCEB     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 0 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 3 2 1 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 6 4 30

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 3 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,058 291,580 5 22 22 92 1262

Puanı Hesaplanan: 27 27 102 1647

Katılımlar: 8 27 27 102 1660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 13 15,75 39 18,94 23,28 22,69

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,72 3,03 2,98

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,59 0,80 0,85

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,84 3,28 2,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,09 3,91 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,25 11,01 9,91

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 7,56 10,77 9,79

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,62 2,58 2,05

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 9,19 13,35 11,85

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,97 2,92 2,49

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,22 3,48 2,54

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,31 1,50 1,31

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 5,50 7,90 6,34

Toplam: 120 39 21 33,75 28 43,88 55,54 50,79

TYT Türkçe ADAEDCCdbBdDDbBEa AbeBBCD  AD  c c  adbe

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal Dc bAdDed DDAB BECDD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik   eE B                               B  

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen bEBBaC A            

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 3 2 1 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
PARAGRAF YORUMU 20 7 7 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 6 1 0 17
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,933 291,580 3 19 19 82 1091

Puanı Hesaplanan: 27 27 102 1647

Katılımlar: 8 27 27 102 1660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 18,94 23,28 22,69

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,72 3,03 2,98

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,59 0,80 0,85

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,84 3,28 2,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,09 3,91 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,25 11,01 9,91

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 7,56 10,77 9,79

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,62 2,58 2,05

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 9,19 13,35 11,85

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,97 2,92 2,49

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,22 3,48 2,54

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,31 1,50 1,31

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 5,50 7,90 6,34

Toplam: 120 45 17 40,75 34 43,88 55,54 50,79

TYT Türkçe eDAEDCCd BEDebBaCDAAbBaCDb ADCEBDeeABCaB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal D DCAd eCaDDABABECeD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik      B         D          C             

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen  b a   A            

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 3 2 0 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 6 1 0 17
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 1 0 10
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARH KSE 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
360,528 291,580 3 8 8 16 297

Puanı Hesaplanan: 27 27 102 1647

Katılımlar: 4 27 27 102 1660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 5 13,75 34 25,50 23,28 22,69

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,50 3,03 2,98

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,75 0,80 0,85

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,38 3,28 2,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,69 3,91 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,31 11,01 9,91

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 14,69 10,77 9,79

Geometri 10 9 1 8,75 88 6,19 2,58 2,05

TYT Matematik 40 29 6 27,50 69 20,88 13,35 11,85

Fizik 7 6 1 5,75 82 5,62 2,92 2,49

Kimya 7 5 1 4,75 68 5,50 3,48 2,54

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,88 1,50 1,31

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 15,00 7,90 6,34

Toplam: 120 77 17 72,75 61 74,69 55,54 50,79

TYT Türkçe ADeEDCCdCBEbDEBECbA                   b 

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADCAdceCBDDABABECDD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik CCCEABCEABD AECDCBAade    CdAdaBDDDBEBEC

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen CcBBECEA EDBAcDDECAe

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 1 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 3 2 1 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 1 1 5

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 3 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 6 6 0 100
MUTLAK DEĞER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 2 4 20
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 2 1 67
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR KOÇ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
413,195 291,580 1 2 2 2 67

Puanı Hesaplanan: 27 27 102 1647

Katılımlar: 4 27 27 102 1660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,50 23,28 22,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,50 3,03 2,98

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,75 0,80 0,85

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,38 3,28 2,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,69 3,91 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,31 11,01 9,91

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 14,69 10,77 9,79

Geometri 10 9 0 9,00 90 6,19 2,58 2,05

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74 20,88 13,35 11,85

Fizik 7 6 1 5,75 82 5,62 2,92 2,49

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,50 3,48 2,54

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,88 1,50 1,31

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 15,00 7,90 6,34

Toplam: 120 95 16 91,00 76 74,69 55,54 50,79

TYT Türkçe AbAEDCCECBEDDEBECcAAABBCDDEADCEBbcDAeCbB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADbAdeeCBDDABABdCDD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik CCCEABCEABDAAEaDCB      DAC A  BDDDBEBEC

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen eEBBECEABEDBAebDECAe

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 3 3 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 3 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 6 6 0 100
MUTLAK DEĞER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 3 0 30
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 2 0 67
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ SEVİNÇ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,565 291,580 4 13 13 36 558

Puanı Hesaplanan: 27 27 102 1647

Katılımlar: 4 27 27 102 1660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 25,50 23,28 22,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,50 3,03 2,98

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,75 0,80 0,85

Felsefe 5 3 2 2,50 50 4,38 3,28 2,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,69 3,91 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 13,31 11,01 9,91

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 14,69 10,77 9,79

Geometri 10 0 0 0,00 0 6,19 2,58 2,05

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 20,88 13,35 11,85

Fizik 7 4 0 4,00 57 5,62 2,92 2,49

Kimya 7 5 2 4,50 64 5,50 3,48 2,54

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,88 1,50 1,31

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 15,00 7,90 6,34

Toplam: 120 65 16 61,00 51 74,69 55,54 50,79

TYT Türkçe ADAEDCCECBEDDaBECDA ABBCDDEAbCdBaeDABCaB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DcDaA     DaAaABECDD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik CCC AB  A    E        B  cC c           

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen   BB CEABEDBdeDedCA 

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 3 3 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 6 2 0 33
MUTLAK DEĞER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
VERİ 2 1 0 50
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 2 1 20
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
363,078 291,580 2 7 7 15 283

Puanı Hesaplanan: 27 27 102 1647

Katılımlar: 4 27 27 102 1660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 25,50 23,28 22,69

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,50 3,03 2,98

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,75 0,80 0,85

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,38 3,28 2,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,69 3,91 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 13,31 11,01 9,91

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 14,69 10,77 9,79

Geometri 10 7 0 7,00 70 6,19 2,58 2,05

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 20,88 13,35 11,85

Fizik 7 7 0 7,00 100 5,62 2,92 2,49

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,50 3,48 2,54

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,88 1,50 1,31

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 15,00 7,90 6,34

Toplam: 120 79 20 74,00 62 74,69 55,54 50,79

TYT Türkçe ADAEDCCECdEDDaBECDAceBaCbDEbb aB BbABCbB

Cevap Anahtarı A ADAEDCCECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal D DCcd b BDDABABECDD     

Cevap Anahtarı A DADCAEDACBDDABABECDDACCAD

TYT Matematik CCCEAe  AaD  E DCB c   E  da    DDDBEBE 

Cevap Anahtarı A CCCEABCEABDAAECDCBABCDBEDACCAECBDDDBEBEC

TYT Fen CEBBECEABEDBABDDEdAA

Cevap Anahtarı A CEBBECEABEDBABDDECAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 3 2 1 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 10 8 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 6 2 1 33
MUTLAK DEĞER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 1 3 10
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN YÖRÜK 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
399,898 291,580 1 4 4 5 115

Puanı Hesaplanan: 27 27 102 1647

Katılımlar: 3 27 27 102 1660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,08 23,28 22,69

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,92 3,03 2,98

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,83 0,80 0,85

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,83 3,28 2,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,17 3,91 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 13,75 11,01 9,91

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 16,08 10,77 9,79

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,67 2,58 2,05

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67 16,75 13,35 11,85

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,58 2,92 2,49

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,50 3,48 2,54

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,92 1,50 1,31

TYT Fen 20 8 2 7,50 38 6,00 7,90 6,34

Toplam: 120 90 13 86,75 72 66,58 55,54 50,79

TYT Türkçe AADCDECECBEDDEdECDAeABBCaDbADCEBDcDABCDB

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADACABECDABADcDDCEB     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CECdcBDAABCCEAbBdBCBDDCCDCEAAE E  bB    

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BECCE da A       DE 

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 3 2 1 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 6 5 1 83
MUTLAK DEĞER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 9 1 90
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
F K 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,453 291,580 3 17 17 76 998

Puanı Hesaplanan: 27 27 102 1647

Katılımlar: 3 27 27 102 1660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 30,08 23,28 22,69

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,92 3,03 2,98

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,83 0,80 0,85

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,83 3,28 2,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,17 3,91 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 13,75 11,01 9,91

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 16,08 10,77 9,79

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,67 2,58 2,05

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 16,75 13,35 11,85

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,58 2,92 2,49

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,50 3,48 2,54

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,92 1,50 1,31

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 6,00 7,90 6,34

Toplam: 120 51 27 44,25 37 66,58 55,54 50,79

TYT Türkçe bADCDECaCBEeD BcCeAbABBCaDcADCEBDBbABCbe

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal  AD de dd  BADbDDCEB     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CEC cB A B  E b     Db C    c  a        

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen BEbe  dc AB    a  c 

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 3 2 1 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 6 1 1 17
MUTLAK DEĞER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
VERİ 2 1 0 50
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 10 1 1 10
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 3 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÖZDEMİR 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,883 291,580 2 10 10 22 385

Puanı Hesaplanan: 27 27 102 1647

Katılımlar: 3 27 27 102 1660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 30,08 23,28 22,69

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,92 3,03 2,98

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,83 0,80 0,85

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,83 3,28 2,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,17 3,91 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,75 11,01 9,91

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 16,08 10,77 9,79

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,67 2,58 2,05

TYT Matematik 40 18 9 15,75 39 16,75 13,35 11,85

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,58 2,92 2,49

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,50 3,48 2,54

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,92 1,50 1,31

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 6,00 7,90 6,34

Toplam: 120 75 25 68,75 57 66,58 55,54 50,79

TYT Türkçe AADCbECECBEDDEBECccAeBBCDaEADCEBDBDABCbe

Cevap Anahtarı B AADCDECECBEDDEBECDAAABBCDDEADCEBDBDABCDB

TYT Sosyal DADACeBbCcABADDeDCcB     

Cevap Anahtarı B DADACABECDABADDDDCEBCDAAC

TYT Matematik CEC cBDAbBCCEA BABCcDcaCb  c  ea   B    

Cevap Anahtarı B CECCEBDAABCCEAABABCBDDCCDCEAAEDEDDCBBBCE

TYT Fen B Ce   EDAB A bd DEa

Cevap Anahtarı B BECCEBEEDABBABACADED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 3 3 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 3 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 6 4 2 67
MUTLAK DEĞER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
VERİ 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 10 3 5 30
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 2 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
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