
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP AYT 3 22 22 193 4337

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 26,0 9,4 23,65 11,5 4,2 10,46 15,0 4,5 13,88 9,6 3,8 8,65 8,8 4,8 7,63 4,3 2,2 3,73 14,6 4,3 13,53 10,8 5,8 9,31 100,6 38,8 90,84 195,840 259,460 246,220

Okul Ortalaması 29,9 8,3 27,88 13,8 3,7 12,88 20,6 5,1 19,35 14,1 3,3 13,13 8,2 3,5 7,35 5,9 2,6 5,25 20,1 3,9 19,12 18,2 5,5 16,81 130,7 35,8 121,77 222,300 317,900 282,330

KATILIMLAR

1 0 EREN YÖRÜK  MB 32 8 30,00 20 0 20,00 29 4 28,00 11 5 9,75 35 4 34,00 22 2 21,50 24 3 23,25 173 26 166,50 368,930 1 23 299,830 13 1289 395,948 1 42

2 0 KAĞAN AKCAN  M 27 10 24,50 18 2 17,50 21 10 18,50 14 6 12,50 28 12 25,00 30 10 27,50 138 50 125,50 345,668 2 46 216,305 18 2559 285,360 11 1109

3 0 AYŞE H TETİK   31 9 28,75 15 4 14,00 10 5 8,75 4 3 3,25 30 10 27,50 21 7 19,25 8 5 6,75 119 43 108,25 303,898 3 168 212,313 20 2629 289,043 8 1042

4 0 ZEHRA   28 9 26,12 12 4 11,12 19 5 17,89 13 4 11,56 24 14 20,50 19 10 16,50 4 5 2,75 119 51 106,44 287,237 4 258 216,123 19 2562 270,324 15 1435

5 0 ÖMER ÖZDEMİR  MB 28 9 26,12 12 4 11,12 19 5 17,89 13 4 11,56 31 7 29,25 21 6 19,50 124 35 115,44 265,872 5 465 263,358 15 1720 344,852 3 229

6 0 HAVVANUR S  M 26 13 22,75 14 3 13,25 11 4 10,00 3 4 2,00 16 14 12,50 21 7 19,25 3 5 1,75 94 50 81,50 250,515 6 648 190,118 21 3221 219,648 20 2823

7 0 K C  M 40 0 40,00 18 1 17,75 37 2 36,50 17 1 16,75 35 1 34,75 21 9 18,75 168 14 164,50 228,008 7 981 413,945 3 310 347,973 2 196

8 0 ÖZGE S  MB 28 12 25,00 10 8 8,00 5 7 3,25 6 6 4,50 17 16 13,00 17 22 11,50 83 71 65,25 219,985 8 1143 176,130 22 3732 207,340 21 3185

9 0 BURAK KAHRAMAN  M 33 7 31,25 15 3 14,25 34 3 33,25 19 1 18,75 36 3 35,25 37 1 36,75 174 18 169,50 212,535 9 1319 449,823 2 113 333,350 5 348

10 0 MİRZA MUSLU   35 5 33,75 13 6 11,50 27 9 24,75 19 1 18,75 40 0 40,00 40 0 40,00 174 21 168,75 202,085 10 1650 461,538 1 50 335,755 4 319

11 0 DİLARA DAĞISTANLI  M 33 7 31,25 14 4 13,00 29 5 27,75 17 3 16,25 33 4 32,00 29 9 26,75 155 32 147,00 201,595 11 1667 401,753 5 404 313,005 7 638

12 0 ECEM SILA AY  M 31 9 28,75 13 4 12,00 30 4 29,00 17 3 16,25 34 4 33,00 33 7 31,25 158 31 150,25 199,065 12 1762 412,638 4 320 313,165 6 637

13 0 SAVAŞ   32 7 30,25 13 2 12,50 22 3 21,25 17 2 16,50 22 5 20,75 30 7 28,25 136 26 129,50 192,503 13 2028 362,683 8 720 272,328 14 1392

14 0 F   29 6 27,50 12 3 11,25 22 2 21,50 19 1 18,75 26 3 25,25 31 6 29,50 139 21 133,75 190,893 14 2106 378,720 7 591 283,168 12 1151

15 0 BİRSU KARADAYI  M 31 8 29,00 12 5 10,75 23 5 21,75 18 2 17,50 28 3 27,25 23 14 19,50 135 37 125,75 190,805 15 2111 353,745 10 799 288,640 9 1049

16 0 REYHAN ÖZKAYA   29 8 27,00 15 2 14,50 18 6 16,50 16 4 15,00 26 6 24,50 28 10 25,50 132 36 123,00 183,800 16 2404 357,830 9 762 273,750 13 1349

17 0 ESAT VAROL   27 7 25,25 17 2 16,50 14 4 13,00 17 3 16,25 18 8 16,00 31 9 28,75 124 33 115,75 181,540 17 2495 342,198 11 901 247,780 17 2010

18 0 EBRAR KOÇ  MA 28 9 26,12 12 4 11,12 19 5 17,89 13 4 11,56 32 2 31,50 31 3 30,25 135 27 128,44 176,352 18 2699 382,593 6 556 285,509 10 1105

19 0 SUDE   28 9 26,12 12 4 11,12 19 5 17,89 13 4 11,56 12 6 10,50 11 9 8,75 95 37 85,94 176,352 18 2699 262,063 16 1739 227,129 18 2596

20 0 SENA UYGUN   28 9 26,12 12 4 11,12 19 5 17,89 13 4 11,56 21 12 18,00 93 34 84,69 176,352 18 2699 261,773 17 1742 197,939 22 3417

21 0 İKLİM KAYTAN   23 14 19,50 13 6 11,50 19 9 16,75 15 5 13,75 25 9 22,75 19 15 15,25 114 58 99,50 170,593 21 2935 309,065 12 1192 255,218 16 1823

22 0 SEVGİ SEVİNÇ  MA 30 7 28,25 11 6 9,50 7 5 5,75 15 2 14,50 15 7 13,25 15 10 12,50 93 37 83,75 166,033 22 3128 269,163 14 1653 224,108 19 2683
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP AYT 3 22 22 193 4337

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 26,0 9,4 23,65 11,5 4,2 10,46 15,0 4,5 13,88 9,6 3,8 8,65 8,8 4,8 7,63 4,3 2,2 3,73 14,6 4,3 13,53 10,8 5,8 9,31 100,6 38,8 90,84 195,840 259,460 246,220

Okul Ortalaması 29,9 8,3 27,88 13,8 3,7 12,88 20,6 5,1 19,35 14,1 3,3 13,13 8,2 3,5 7,35 5,9 2,6 5,25 20,1 3,9 19,12 18,2 5,5 16,81 130,7 35,8 121,77 222,300 317,900 282,330

KATILIMLAR

1 0 MİRZA MUSLU   35 5 33,75 13 6 11,50 27 9 24,75 19 1 18,75 40 0 40,00 40 0 40,00 174 21 168,75 202,085 10 1650 461,538 1 50 335,755 4 319

2 0 BURAK KAHRAMAN  M 33 7 31,25 15 3 14,25 34 3 33,25 19 1 18,75 36 3 35,25 37 1 36,75 174 18 169,50 212,535 9 1319 449,823 2 113 333,350 5 348

3 0 K C  M 40 0 40,00 18 1 17,75 37 2 36,50 17 1 16,75 35 1 34,75 21 9 18,75 168 14 164,50 228,008 7 981 413,945 3 310 347,973 2 196

4 0 ECEM SILA AY  M 31 9 28,75 13 4 12,00 30 4 29,00 17 3 16,25 34 4 33,00 33 7 31,25 158 31 150,25 199,065 12 1762 412,638 4 320 313,165 6 637

5 0 DİLARA DAĞISTANLI  M 33 7 31,25 14 4 13,00 29 5 27,75 17 3 16,25 33 4 32,00 29 9 26,75 155 32 147,00 201,595 11 1667 401,753 5 404 313,005 7 638

6 0 EBRAR KOÇ  MA 28 9 26,12 12 4 11,12 19 5 17,89 13 4 11,56 32 2 31,50 31 3 30,25 135 27 128,44 176,352 18 2699 382,593 6 556 285,509 10 1105

7 0 F   29 6 27,50 12 3 11,25 22 2 21,50 19 1 18,75 26 3 25,25 31 6 29,50 139 21 133,75 190,893 14 2106 378,720 7 591 283,168 12 1151

8 0 SAVAŞ   32 7 30,25 13 2 12,50 22 3 21,25 17 2 16,50 22 5 20,75 30 7 28,25 136 26 129,50 192,503 13 2028 362,683 8 720 272,328 14 1392

9 0 REYHAN ÖZKAYA   29 8 27,00 15 2 14,50 18 6 16,50 16 4 15,00 26 6 24,50 28 10 25,50 132 36 123,00 183,800 16 2404 357,830 9 762 273,750 13 1349

10 0 BİRSU KARADAYI  M 31 8 29,00 12 5 10,75 23 5 21,75 18 2 17,50 28 3 27,25 23 14 19,50 135 37 125,75 190,805 15 2111 353,745 10 799 288,640 9 1049

11 0 ESAT VAROL   27 7 25,25 17 2 16,50 14 4 13,00 17 3 16,25 18 8 16,00 31 9 28,75 124 33 115,75 181,540 17 2495 342,198 11 901 247,780 17 2010

12 0 İKLİM KAYTAN   23 14 19,50 13 6 11,50 19 9 16,75 15 5 13,75 25 9 22,75 19 15 15,25 114 58 99,50 170,593 21 2935 309,065 12 1192 255,218 16 1823

13 0 EREN YÖRÜK  MB 32 8 30,00 20 0 20,00 29 4 28,00 11 5 9,75 35 4 34,00 22 2 21,50 24 3 23,25 173 26 166,50 368,930 1 23 299,830 13 1289 395,948 1 42

14 0 SEVGİ SEVİNÇ  MA 30 7 28,25 11 6 9,50 7 5 5,75 15 2 14,50 15 7 13,25 15 10 12,50 93 37 83,75 166,033 22 3128 269,163 14 1653 224,108 19 2683

15 0 ÖMER ÖZDEMİR  MB 28 9 26,12 12 4 11,12 19 5 17,89 13 4 11,56 31 7 29,25 21 6 19,50 124 35 115,44 265,872 5 465 263,358 15 1720 344,852 3 229

16 0 SUDE   28 9 26,12 12 4 11,12 19 5 17,89 13 4 11,56 12 6 10,50 11 9 8,75 95 37 85,94 176,352 18 2699 262,063 16 1739 227,129 18 2596

17 0 SENA UYGUN   28 9 26,12 12 4 11,12 19 5 17,89 13 4 11,56 21 12 18,00 93 34 84,69 176,352 18 2699 261,773 17 1742 197,939 22 3417

18 0 KAĞAN AKCAN  M 27 10 24,50 18 2 17,50 21 10 18,50 14 6 12,50 28 12 25,00 30 10 27,50 138 50 125,50 345,668 2 46 216,305 18 2559 285,360 11 1109

19 0 ZEHRA   28 9 26,12 12 4 11,12 19 5 17,89 13 4 11,56 24 14 20,50 19 10 16,50 4 5 2,75 119 51 106,44 287,237 4 258 216,123 19 2562 270,324 15 1435

20 0 AYŞE H TETİK   31 9 28,75 15 4 14,00 10 5 8,75 4 3 3,25 30 10 27,50 21 7 19,25 8 5 6,75 119 43 108,25 303,898 3 168 212,313 20 2629 289,043 8 1042

21 0 HAVVANUR S  M 26 13 22,75 14 3 13,25 11 4 10,00 3 4 2,00 16 14 12,50 21 7 19,25 3 5 1,75 94 50 81,50 250,515 6 648 190,118 21 3221 219,648 20 2823

22 0 ÖZGE S  MB 28 12 25,00 10 8 8,00 5 7 3,25 6 6 4,50 17 16 13,00 17 22 11,50 83 71 65,25 219,985 8 1143 176,130 22 3732 207,340 21 3185
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP AYT 3 22 22 193 4337

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 26,0 9,4 23,65 11,5 4,2 10,46 15,0 4,5 13,88 9,6 3,8 8,65 8,8 4,8 7,63 4,3 2,2 3,73 14,6 4,3 13,53 10,8 5,8 9,31 100,6 38,8 90,84 195,840 259,460 246,220

Okul Ortalaması 29,9 8,3 27,88 13,8 3,7 12,88 20,6 5,1 19,35 14,1 3,3 13,13 8,2 3,5 7,35 5,9 2,6 5,25 20,1 3,9 19,12 18,2 5,5 16,81 130,7 35,8 121,77 222,300 317,900 282,330

KATILIMLAR

1 0 EREN YÖRÜK  MB 32 8 30,00 20 0 20,00 29 4 28,00 11 5 9,75 35 4 34,00 22 2 21,50 24 3 23,25 173 26 166,50 368,930 1 23 299,830 13 1289 395,948 1 42

2 0 K C  M 40 0 40,00 18 1 17,75 37 2 36,50 17 1 16,75 35 1 34,75 21 9 18,75 168 14 164,50 228,008 7 981 413,945 3 310 347,973 2 196

3 0 ÖMER ÖZDEMİR  MB 28 9 26,12 12 4 11,12 19 5 17,89 13 4 11,56 31 7 29,25 21 6 19,50 124 35 115,44 265,872 5 465 263,358 15 1720 344,852 3 229

4 0 MİRZA MUSLU   35 5 33,75 13 6 11,50 27 9 24,75 19 1 18,75 40 0 40,00 40 0 40,00 174 21 168,75 202,085 10 1650 461,538 1 50 335,755 4 319

5 0 BURAK KAHRAMAN  M 33 7 31,25 15 3 14,25 34 3 33,25 19 1 18,75 36 3 35,25 37 1 36,75 174 18 169,50 212,535 9 1319 449,823 2 113 333,350 5 348

6 0 ECEM SILA AY  M 31 9 28,75 13 4 12,00 30 4 29,00 17 3 16,25 34 4 33,00 33 7 31,25 158 31 150,25 199,065 12 1762 412,638 4 320 313,165 6 637

7 0 DİLARA DAĞISTANLI  M 33 7 31,25 14 4 13,00 29 5 27,75 17 3 16,25 33 4 32,00 29 9 26,75 155 32 147,00 201,595 11 1667 401,753 5 404 313,005 7 638

8 0 AYŞE H TETİK   31 9 28,75 15 4 14,00 10 5 8,75 4 3 3,25 30 10 27,50 21 7 19,25 8 5 6,75 119 43 108,25 303,898 3 168 212,313 20 2629 289,043 8 1042

9 0 BİRSU KARADAYI  M 31 8 29,00 12 5 10,75 23 5 21,75 18 2 17,50 28 3 27,25 23 14 19,50 135 37 125,75 190,805 15 2111 353,745 10 799 288,640 9 1049

10 0 EBRAR KOÇ  MA 28 9 26,12 12 4 11,12 19 5 17,89 13 4 11,56 32 2 31,50 31 3 30,25 135 27 128,44 176,352 18 2699 382,593 6 556 285,509 10 1105

11 0 KAĞAN AKCAN  M 27 10 24,50 18 2 17,50 21 10 18,50 14 6 12,50 28 12 25,00 30 10 27,50 138 50 125,50 345,668 2 46 216,305 18 2559 285,360 11 1109

12 0 F   29 6 27,50 12 3 11,25 22 2 21,50 19 1 18,75 26 3 25,25 31 6 29,50 139 21 133,75 190,893 14 2106 378,720 7 591 283,168 12 1151

13 0 REYHAN ÖZKAYA   29 8 27,00 15 2 14,50 18 6 16,50 16 4 15,00 26 6 24,50 28 10 25,50 132 36 123,00 183,800 16 2404 357,830 9 762 273,750 13 1349

14 0 SAVAŞ   32 7 30,25 13 2 12,50 22 3 21,25 17 2 16,50 22 5 20,75 30 7 28,25 136 26 129,50 192,503 13 2028 362,683 8 720 272,328 14 1392

15 0 ZEHRA   28 9 26,12 12 4 11,12 19 5 17,89 13 4 11,56 24 14 20,50 19 10 16,50 4 5 2,75 119 51 106,44 287,237 4 258 216,123 19 2562 270,324 15 1435

16 0 İKLİM KAYTAN   23 14 19,50 13 6 11,50 19 9 16,75 15 5 13,75 25 9 22,75 19 15 15,25 114 58 99,50 170,593 21 2935 309,065 12 1192 255,218 16 1823

17 0 ESAT VAROL   27 7 25,25 17 2 16,50 14 4 13,00 17 3 16,25 18 8 16,00 31 9 28,75 124 33 115,75 181,540 17 2495 342,198 11 901 247,780 17 2010

18 0 SUDE   28 9 26,12 12 4 11,12 19 5 17,89 13 4 11,56 12 6 10,50 11 9 8,75 95 37 85,94 176,352 18 2699 262,063 16 1739 227,129 18 2596

19 0 SEVGİ SEVİNÇ  MA 30 7 28,25 11 6 9,50 7 5 5,75 15 2 14,50 15 7 13,25 15 10 12,50 93 37 83,75 166,033 22 3128 269,163 14 1653 224,108 19 2683
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP AYT 3 22 22 193 4337

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 26,0 9,4 23,65 11,5 4,2 10,46 15,0 4,5 13,88 9,6 3,8 8,65 8,8 4,8 7,63 4,3 2,2 3,73 14,6 4,3 13,53 10,8 5,8 9,31 100,6 38,8 90,84 195,840 259,460 246,220

Okul Ortalaması 29,9 8,3 27,88 13,8 3,7 12,88 20,6 5,1 19,35 14,1 3,3 13,13 8,2 3,5 7,35 5,9 2,6 5,25 20,1 3,9 19,12 18,2 5,5 16,81 130,7 35,8 121,77 222,300 317,900 282,330
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP AYT 3

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan
Okul

(22)
1,410,50 1,28 3,411,68 2,99 2,360,64 2,20 1,050,68 0,88 1,730,86 1,51 2,140,86 1,92 0,410,27 0,34 0,500,27 0,43 1,140,36 1,05 16,143,5515,253,950,32 3,88 6,361,91 5,89 6,141,36 5,80 5,682,23 5,1252,4215,4948,54 222,300 317,900 282,330

İlçe
(22)

1,410,50 1,28 3,411,68 2,99 2,360,64 2,20 1,050,68 0,88 1,730,86 1,51 2,140,86 1,92 0,410,27 0,34 0,500,27 0,43 1,140,36 1,05 16,143,5515,253,950,32 3,88 6,361,91 5,89 6,141,36 5,80 5,682,23 5,1252,4215,4948,54 222,300 317,900 282,330

İl
(193)

1,730,61 1,57 3,001,66 2,58 2,500,81 2,29 1,130,99 0,88 1,420,55 1,28 1,270,76 1,08 0,440,25 0,37 0,420,24 0,36 0,680,21 0,63 0,010,01 0,0013,583,6812,663,250,37 3,16 3,542,73 2,86 4,061,61 3,66 4,172,09 3,6441,2016,5737,02 201,880 273,410 256,600

Genel
(4337)

1,680,77 1,49 3,202,01 2,70 2,750,95 2,52 1,181,03 0,92 1,410,67 1,24 1,270,66 1,10 0,510,30 0,44 0,410,32 0,33 0,650,22 0,60 0,030,03 0,0211,593,8410,633,010,42 2,91 3,462,44 2,85 3,561,46 3,20 3,741,90 3,2738,4517,0234,22 195,840 259,460 246,220

Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan
  

(10)
0,900,30 0,82 2,101,30 1,78 1,500,50 1,38 0,900,30 0,82 1,500,70 1,32 1,500,70 1,32 0,000,10 -0,02 0,100,00 0,10 0,900,20 0,85 14,804,2013,753,300,50 3,18 7,003,00 6,25 7,301,60 6,90 6,802,20 6,2548,6015,6044,70 206,530 316,430 265,240

 M
(7)

1,140,57 1,00 2,431,57 2,04 2,000,57 1,86 0,711,00 0,46 1,710,71 1,54 2,570,57 2,43 1,000,29 0,93 1,140,29 1,07 0,860,57 0,71 18,292,7117,615,860,14 5,82 7,431,43 7,07 6,861,29 6,54 6,143,00 5,3958,1414,7154,47 232,600 348,330 300,160

 MA
(2)

19,004,0018,004,500,50 4,38 9,001,00 8,75 7,002,50 6,38 7,003,00 6,2546,5011,0043,76 171,190 325,880 254,810

 MB
(3)

4,671,33 4,3312,334,3311,257,671,67 7,25 3,001,67 2,58 3,672,33 3,08 4,672,67 4,00 0,671,00 0,42 0,671,33 0,33 3,330,67 3,17 13,673,0012,921,330,00 1,33 55,6820,0050,66 284,930 246,440 316,050

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ okulunda 22 4

TAVŞANLI ilçesinde 22 4 1
KÜTAHYA ilinde 193 15 3 2

Genelde 4337 499 93 59 32

DERECELER

Genelde sınava 93 okul katıldı, okulunuz [SÖZ] puanında 14. [SAY] puanında 12. [EA] puanında 12. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 3 okul katıldı, okulunuz [SÖZ] puanında 1. [SAY] puanında 2. [EA] puanında 1. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [SÖZ] puanında 1. [SAY] puanında 1. [EA] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP AYT 3
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

Edebiyat-Sosyal-1 Soru D Y %

Türkçe
[-] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,14 0,18 14

[-] Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0,23 0,09 23

[-] Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0,55 0,09 27

[-] Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0,50 0,14 25

Edebiyat
[-] Şiirde Tema 1 0,32 0 32

[-] Divan Edebiyatında Şiir 1 0,23 0,09 23

[-] Edebî Sanatlar 1 0,18 0,14 18

[-] Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0,14 0,18 14

[-] Türkçenin Önemli Sözlükleri 1 0,18 0,09 18

[-] Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0,18 0,14 18

[-] Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0,36 0,23 18

[-] Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0,09 0,18 9

[-] Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0,27 0 27

[-] Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir
Anlayışını Sürdürenler

1 0,18 0,09 18

[-] Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî
Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar

1 0,14 0,09 14

[-] Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip
Akımı

1 0,14 0,09 14

[-] Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye /
Toplumcu Gerçekçiler

1 0,32 0 32

[-] Cumhuriyet Dönemi'nde Roman /
Toplumcu Gerçekçiler

1 0,23 0,09 23

[-] Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0,09 0,14 9

[-] Romanın Tanımı ve Özellikleri 1 0,14 0,05 14

[-] Edebiyat Akımları 1 0,23 0,09 23

Tarih-1
[-] Kabileden Devlete 1 0,18 0,14 18

[-] Kanunlar Gelişiyor 1 0,32 0 32

[-] Kavimler Göçü 1 0,32 0 32

[-] İslamiyet Yayılıyor 1 0,27 0,05 27

[-] Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim
ve Toplum Yapısı

1 0,32 0 32

[-] Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0,18 0,09 18

[-] Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve
Düzeni Koruma Çabaları

1 0,18 0,14 18

[-] I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0,09 0,23 9

[-] Mudanya’dan Lozan’a 1 0,23 0 23

[-] Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0,27 0 27

Coğrafya-1
[-] Biyoçeşitlilik 1 0,18 0,14 18

[-] Su Ekosistemleri 1 0,27 0 27

[-] Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0,27 0,05 27

Sosyal-2 Soru D Y %

Tarih-2
[-] İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0,27 0 27

[-] Kanunlar Doğuyor 1 0,18 0,09 18

[-] Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam
Tarzı

1 0,18 0,09 18

[-] Emeviler 1 0,09 0,09 9

[-] Avrupa'da Din Savaşlarından Modern
Devlete

1 0,14 0,09 14

[-] İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum
Yapısına Etkisi

1 0,18 0,05 18

[-] Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0,14 0,09 14

[-] Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0,09 0,09 9

[-] İşgallerin Başlaması ve Millî
Mücadele'ye Hazırlık

1 0,14 0,09 14

[-] Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0,18 0,09 18

[-] Mudanya’dan Lozan’a 1 0,14 0,09 14

Coğrafya-2
[-] Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin
Toplumsal Etkileri

1 0,18 0,09 18

[-] Gelişmişlik Seviyesinin
Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler

1 0,23 0,05 23

[-] Üretim, Dağıtım ve Tüketimi
Etkileyen Faktörler

2 0,45 0,09 23

[-] Türkiye'de Ekonomi 1 0,18 0,09 18

[-] Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0,14 0,14 14

[-] Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma
Projeleri

1 0,23 0,05 23

[-] KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE
ÜLKELER (12.SINIF)

1 0,18 0,09 18

[-] Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri 1 0,14 0,14 14

[-] Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0,27 0 27

[-] Türkiye'de Nüfus Politikaları ve
Projeksiyonları

1 0,14 0,14 14

Felsefe
[-] Din Felsefesi 1 0,05 0,09 5

[-] MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl
Filozoflarının Felsefi Görüşleri

1 0,05 0,05 5

[-] 18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri

1 0,14 0 14

[-] Stres ve Günlük Yaşama Etkileri 1 0,05 0,05 5

[-] Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri /
Etik Kurallar

1 0,09 0,05 9

[-] Duyumun Özellikleri / Uyarılma /
Alışma ve Duyarlılaşma

1 0 0,05 0

[-] Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası
Etkileşim

 0,05 0 0

Felsefe Grubu
[-] SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0,14 0,05 14

[-] Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0,14 0 14

[-] Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası 1 0,05 0 5

Matematik Soru D Y %

Matematik-2
[+] MUTLAK DEĞER 1 0,64 0,23 64

[-] RASYONEL SAYILAR 1 0,23 0,14 23

[-] SAYILAR 1 0,45 0,41 45

[+] Bölme Kuralları 1 0,86 0 86

[-] İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0,41 0,32 41

[+] FONKSİYONLAR 1 0,68 0,05 68

[+] KÜMELER 3 1,82 0,41 61

[+] POLİNOMLAR 2 1,14 0,14 57

[+] İKİNCİ DERECEDEN BİR
BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR
(PARABOL)

1 0,73 0,05 73

[+] Aritmetik Dizi 1 0,68 0,05 68

[+] LOGARİTMA 1 0,59 0,09 59

[+] Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları
Modelleme

1 0,50 0,09 50

[-] Kombinasyon 1 0,32 0,14 32

[-] OLASILIK 1 0,41 0,18 41

[+] LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1,32 0 66

[+] TÜREV 1 0,59 0,14 59

[+] Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin
Geometrik Yorumu

1 0,64 0,09 64

[-] Minimum-Maksimum Problemleri 1 0,41 0,32 41

[+] Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0,68 0,05 68

[-] İNTEGRAL 1 0,23 0,05 23

[+] Belirli İntegral 2 1,00 0,23 50

[+] İntegral ile Alan Hesabı 1 0,50 0,05 50

[-] TRİGONOMETRİ 3 1,32 0,36 44

Geometri
[+] İkizkenar Üçgen 1 0,50 0,05 50

[-] ÖZEL ÜÇGENLER 2 0,55 0,05 27

[-] ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE
YARDIMCI ELEMANLAR

1 0,45 0 45

[-] ÇEMBER VE DAİRE 2 0,68 0,09 34

[-] ANALİTİK GEOMETRİ 2 0,77 0,09 39

[+] Dönüşüm Geometrisi 1 0,50 0 50

[+] Koni 1 0,50 0,05 50

Fen Bilimleri Soru D Y %

Fizik
[+] Kütle Merkezi 1 0,55 0,05 55

[-] Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0,45 0,18 45

[+] Basit Makineler 1 0,59 0,09 59

[-] İtme ve Çizgisel Momentum 1 0,32 0,36 32

[-] Enerjinin Korunumu 1 0,41 0,14 41

[-] Düzgün Elektrik Alan 1 0,27 0,32 27

[-] Elektromanyetik İndüksiyon 1 0,36 0,14 36

[+] Düzgün Çembersel Hareket 2 1,09 0,18 55

[+] Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0,59 0 59

[+] Doppler Olayı 1 0,64 0,05 64

[+] Atom Teorileri 1 0,50 0,14 50

[-] Fotoelektrik 1 0,23 0,14 23

[-] Görüntüleme Teknolojileri 1 0,36 0,14 36

Kimya
[+] Periyodik Özellikler 1 0,50 0,09 50

[+] Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0,59 0 59

[-] Koligatif Özellikler 1 0,32 0,09 32

[+] Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0,55 0,14 55

[+] KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0,50 0,18 50

[-] Kimyasal Denge 1 0,41 0,14 41

[-] Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0,36 0,09 36

[+] Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0,50 0,09 50

[+] İndirgenme-Yükseltgenme
Tepkimeleri (Redoks)

1 0,59 0,09 59

[-] Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0,41 0,23 41

[-] Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0,36 0 36

[+] Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0,50 0,05 50

[-] Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve
Ketonlar)

1 0,45 0,09 45

[-] Bitkilerde Hareket  0,09 0,09 0

Biyoloji
[-] Bitkilerde Hareket 1 0,23 0,09 23

[-] Dormansi ve Çimlenme 1 0,41 0,18 41

[+] Fotosentez Reaksiyonları 1 0,50 0,14 50

[-] Oksijenli Solunum 1 0,41 0,18 41

[-] Kan Damarları ve Dolaşımı 1 0,45 0,18 45

[-] Menstrual Döngü 1 0,32 0,32 32

[-] Solunum Gazlarının Taşınması 1 0,27 0,27 27

[-] İskelet Kaslarının Çalışması 1 0,45 0,18 45

[+] Paratiroid Bezi 1 0,50 0,14 50

[+] Popülasyon Ekolojisi 1 0,55 0 55
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KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP AYT 3
[-] Çevre Sorunları 1 0 0,27 0

[-] Türkiye'de Tarım 1 0,23 0,05 23

[-] Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0,09 0,18 9

Etkileşim
[-] Kavram ve Terim 1 0 0,09 0

[-] Tanım ve Önerme 2 0,18 0,05 9

[-] Duyumun Özellikleri / Uyarılma /
Alışma ve Duyarlılaşma

 0 0,09 0

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[-] Din ve İslam 1 0,27 0 27

[-] Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0,23 0,05 23

[-] Din ve Hayat 1 0,23 0,05 23

[-] İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve
Fıkhi Yorumlar

1 0,09 0,09 9

[-] Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0,14 0,14 14

[-] Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0,18 0,05 18

Felsefe (Seçmeli)
[-] Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

[-] Din Felsefesi 1 0 0 0

[-] Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0

[-] Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

[-] Toplumsal Değişme ve Değişmeyi
Etkileyen Faktörler

1 0 0 0

[-] Tanım ve Önerme 1 0 0 0

[+] Komünite Ekolojisi 1 0,64 0,05 64

[-] Replikasyon 1 0,45 0,14 45

[-] Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0,27 0,32 27

[-] Hibritleşme-Molekül Geometrileri  0,23 0,05 0



 MB ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP AYT 3

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan
 MB

(3)
4,671,33 4,3312,334,3311,257,671,67 7,25 3,001,67 2,58 3,672,33 3,08 4,672,67 4,00 0,671,00 0,42 0,671,33 0,33 3,330,67 3,17 13,673,0012,921,330,00 1,33 55,6820,0050,66 284,930 246,440 316,050

Okul
(22)

1,410,50 1,28 3,411,68 2,99 2,360,64 2,20 1,050,68 0,88 1,730,86 1,51 2,140,86 1,92 0,410,27 0,34 0,500,27 0,43 1,140,36 1,05 16,143,5515,253,950,32 3,88 6,361,91 5,89 6,141,36 5,80 5,682,23 5,1252,4215,4948,54 222,300 317,900 282,330

İlçe
(22)

1,410,50 1,28 3,411,68 2,99 2,360,64 2,20 1,050,68 0,88 1,730,86 1,51 2,140,86 1,92 0,410,27 0,34 0,500,27 0,43 1,140,36 1,05 16,143,5515,253,950,32 3,88 6,361,91 5,89 6,141,36 5,80 5,682,23 5,1252,4215,4948,54 222,300 317,900 282,330

İl
(193)

1,730,61 1,57 3,001,66 2,58 2,500,81 2,29 1,130,99 0,88 1,420,55 1,28 1,270,76 1,08 0,440,25 0,37 0,420,24 0,36 0,680,21 0,63 0,010,01 0,0013,583,6812,663,250,37 3,16 3,542,73 2,86 4,061,61 3,66 4,172,09 3,6441,2016,5737,02 201,880 273,410 256,600

Genel
(4337)

1,680,77 1,49 3,202,01 2,70 2,750,95 2,52 1,181,03 0,92 1,410,67 1,24 1,270,66 1,10 0,510,30 0,44 0,410,32 0,33 0,650,22 0,60 0,030,03 0,0211,593,8410,633,010,42 2,91 3,462,44 2,85 3,561,46 3,20 3,741,90 3,2738,4517,0234,22 195,840 259,460 246,220

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
 MB şubesinde 3

Okulunuzda 22 4
TAVŞANLI ilçesinde 22 4 1

KÜTAHYA ilinde 193 15 3 2
Genelde 4337 499 93 59 32

DERECELER

Genelde sınava 499 şube katıldı, şubeniz [SÖZ] puanında 23. [SAY] puanında 219. [EA] puanında 34. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 15 şube katıldı, şubeniz [SÖZ] puanında 1. [SAY] puanında 10. [EA] puanında 1. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 4 şube katıldı, şubeniz [SÖZ] puanında 1. [SAY] puanında 4. [EA] puanında 1. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [SÖZ] puanında 1. [SAY] puanında 4. [EA] puanında 1. oldu
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 MB ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP AYT 3
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

Edebiyat-Sosyal-1 Soru D Y %

Türkçe
[+] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,67 0,33 67

[+] Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0,67 0,33 67

[+] Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1,67 0,33 83

[+] Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1,67 0,33 83

Edebiyat
[+] Şiirde Tema 1 1,00 0 100

[+] Divan Edebiyatında Şiir 1 0,67 0,33 67

[+] Edebî Sanatlar 1 0,67 0,33 67

[+] Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0,67 0,33 67

[-] Türkçenin Önemli Sözlükleri 1 0 0,67 0

[+] Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0,67 0,33 67

[+] Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1,33 0,67 67

[+] Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0,67 0,33 67

[+] Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 1,00 0 100

[+] Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf
Şiir Anlayışını Sürdürenler

1 0,67 0,33 67

[+] Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî
Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar

1 0,67 0,33 67

[+] Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip
Akımı

1 0,67 0 67

[+] Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye /
Toplumcu Gerçekçiler

1 1,00 0 100

[+] Cumhuriyet Dönemi'nde Roman /
Toplumcu Gerçekçiler

1 1,00 0 100

[+] Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0,67 0 67

[-] Romanın Tanımı ve Özellikleri 1 0,33 0,33 33

[+] Edebiyat Akımları 1 0,67 0,33 67

Tarih-1
[+] Kabileden Devlete 1 0,67 0,33 67

[+] Kanunlar Gelişiyor 1 1,00 0 100

[+] Kavimler Göçü 1 1,00 0 100

[+] İslamiyet Yayılıyor 1 1,00 0 100

[+] Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim
ve Toplum Yapısı

1 1,00 0 100

[+] Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0,67 0,33 67

[+] Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve
Düzeni Koruma Çabaları

1 0,67 0,33 67

[-] I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0,33 0,67 33

[+] Mudanya’dan Lozan’a 1 0,67 0 67

[+] Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0,67 0 67

Coğrafya-1
[+] Biyoçeşitlilik 1 0,67 0,33 67

[+] Su Ekosistemleri 1 0,67 0 67

[+] Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1,00 0 100

Sosyal-2 Soru D Y %

Tarih-2
[+] İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0,67 0 67

[+] Kanunlar Doğuyor 1 0,67 0 67

[-] Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam
Tarzı

1 0,33 0,33 33

[-] Emeviler 1 0 0,33 0

[-] Avrupa'da Din Savaşlarından Modern
Devlete

1 0,33 0,33 33

[-] İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum
Yapısına Etkisi

1 0,33 0,33 33

[-] Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 0,33 0

[-] Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0,33 0

[-] İşgallerin Başlaması ve Millî
Mücadele'ye Hazırlık

1 0 0,33 0

[+] Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0,67 0 67

[+] Mudanya’dan Lozan’a 1 0,67 0 67

Coğrafya-2
[-] Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin
Toplumsal Etkileri

1 0,33 0,33 33

[+] Gelişmişlik Seviyesinin
Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler

1 0,67 0 67

[-] Üretim, Dağıtım ve Tüketimi
Etkileyen Faktörler

2 0,67 0,67 33

[+] Türkiye'de Ekonomi 1 0,67 0 67

[-] Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0,33 0,33 33

[-] Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma
Projeleri

1 0,33 0,33 33

[-] KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE
ÜLKELER (12.SINIF)

1 0,33 0,33 33

[-] Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri 1 0,33 0,33 33

[+] Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0,67 0 67

[-] Türkiye'de Nüfus Politikaları ve
Projeksiyonları

1 0,33 0,33 33

Felsefe
[-] Din Felsefesi 1 0 0,33 0

[-] MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl
Filozoflarının Felsefi Görüşleri

1 0 0,33 0

[-] 18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri

1 0,33 0 33

[-] Stres ve Günlük Yaşama Etkileri 1 0,33 0 33

[-] Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri /
Etik Kurallar

1 0 0,33 0

[-] Duyumun Özellikleri / Uyarılma /
Alışma ve Duyarlılaşma

1 0 0 0

[-] Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası
Etkileşim

 0 0 0

Felsefe Grubu
[-] SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0,33 0

[-] Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0,33 0 33

[-] Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası 1 0 0 0

Matematik Soru D Y %

Matematik-2
[+] MUTLAK DEĞER 1 0,67 0 67

[-] RASYONEL SAYILAR 1 0,33 0 33

[+] SAYILAR 1 0,67 0 67

[+] Bölme Kuralları 1 0,67 0 67

[-] İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0,33 0,33 33

[+] FONKSİYONLAR 1 0,67 0 67

[+] KÜMELER 3 1,67 0,33 56

[-] POLİNOMLAR 2 0,67 0,33 33

[+] İKİNCİ DERECEDEN BİR
BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR
(PARABOL)

1 0,67 0 67

[-] Aritmetik Dizi 1 0,33 0 33

[-] LOGARİTMA 1 0,33 0,33 33

[-] Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları
Modelleme

1 0,33 0,33 33

[-] Kombinasyon 1 0,33 0 33

[-] OLASILIK 1 0,33 0 33

[+] LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1,33 0 67

[-] TÜREV 1 0,33 0,33 33

[+] Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin
Geometrik Yorumu

1 0,67 0 67

[-] Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0,67 0

[+] Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0,67 0 67

[-] İNTEGRAL 1 0 0 0

[-] Belirli İntegral 2 0,67 0,33 33

[-] İntegral ile Alan Hesabı 1 0,33 0 33

[+] TRİGONOMETRİ 3 1,67 0 56

Geometri
[-] İkizkenar Üçgen 1 0,33 0 33

[-] ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

[-] ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE
YARDIMCI ELEMANLAR

1 0,33 0 33

[-] ÇEMBER VE DAİRE 2 0,33 0 17

[-] ANALİTİK GEOMETRİ 2 0,33 0 17

[-] Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0

[-] Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri Soru D Y %

Fizik
[-] Kütle Merkezi 1 0 0 0

[-] Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0

[-] Basit Makineler 1 0 0 0

[-] İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0

[-] Enerjinin Korunumu 1 0 0 0

[-] Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

[-] Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0

[-] Düzgün Çembersel Hareket 2 0 0 0

[-] Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0

[-] Doppler Olayı 1 0 0 0

[-] Atom Teorileri 1 0 0 0

[-] Fotoelektrik 1 0 0 0

[-] Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0

Kimya
[-] Periyodik Özellikler 1 0 0 0

[-] Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0

[-] Koligatif Özellikler 1 0 0 0

[-] Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0

[-] KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0

[-] Kimyasal Denge 1 0 0 0

[-] Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

[-] Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0

[-] İndirgenme-Yükseltgenme
Tepkimeleri (Redoks)

1 0 0 0

[-] Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0

[-] Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0

[-] Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0

[-] Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve
Ketonlar)

1 0 0 0

[-] Bitkilerde Hareket  0 0 0

Biyoloji
[-] Bitkilerde Hareket 1 0 0 0

[-] Dormansi ve Çimlenme 1 0 0 0

[-] Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0

[-] Oksijenli Solunum 1 0 0 0

[-] Kan Damarları ve Dolaşımı 1 0 0 0

[-] Menstrual Döngü 1 0 0 0

[-] Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0

[-] İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0

[-] Paratiroid Bezi 1 0 0 0

[-] Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
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[-] Çevre Sorunları 1 0 0,67 0

[+] Türkiye'de Tarım 1 0,67 0 67

[-] Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0,67 0

Etkileşim
[-] Kavram ve Terim 1 0 0,33 0

[-] Tanım ve Önerme 2 0,33 0,33 17

[-] Duyumun Özellikleri / Uyarılma /
Alışma ve Duyarlılaşma

 0 0,33 0

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] Din ve İslam 1 0,67 0 67

[+] Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0,67 0 67

[+] Din ve Hayat 1 0,67 0 67

[+] İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi
ve Fıkhi Yorumlar

1 0,67 0 67

[-] Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0,33 0,33 33

[-] Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0,33 0,33 33

Felsefe (Seçmeli)
[-] Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

[-] Din Felsefesi 1 0 0 0

[-] Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0

[-] Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

[-] Toplumsal Değişme ve Değişmeyi
Etkileyen Faktörler

1 0 0 0

[-] Tanım ve Önerme 1 0 0 0

[-] Komünite Ekolojisi 1 0 0 0

[-] Replikasyon 1 0 0 0

[-] Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0

[-] Hibritleşme-Molekül Geometrileri  0 0 0
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Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan
 M
(7)

1,140,57 1,00 2,431,57 2,04 2,000,57 1,86 0,711,00 0,46 1,710,71 1,54 2,570,57 2,43 1,000,29 0,93 1,140,29 1,07 0,860,57 0,71 18,292,7117,615,860,14 5,82 7,431,43 7,07 6,861,29 6,54 6,143,00 5,3958,1414,7154,47 232,600 348,330 300,160

Okul
(22)

1,410,50 1,28 3,411,68 2,99 2,360,64 2,20 1,050,68 0,88 1,730,86 1,51 2,140,86 1,92 0,410,27 0,34 0,500,27 0,43 1,140,36 1,05 16,143,5515,253,950,32 3,88 6,361,91 5,89 6,141,36 5,80 5,682,23 5,1252,4215,4948,54 222,300 317,900 282,330

İlçe
(22)

1,410,50 1,28 3,411,68 2,99 2,360,64 2,20 1,050,68 0,88 1,730,86 1,51 2,140,86 1,92 0,410,27 0,34 0,500,27 0,43 1,140,36 1,05 16,143,5515,253,950,32 3,88 6,361,91 5,89 6,141,36 5,80 5,682,23 5,1252,4215,4948,54 222,300 317,900 282,330

İl
(193)

1,730,61 1,57 3,001,66 2,58 2,500,81 2,29 1,130,99 0,88 1,420,55 1,28 1,270,76 1,08 0,440,25 0,37 0,420,24 0,36 0,680,21 0,63 0,010,01 0,0013,583,6812,663,250,37 3,16 3,542,73 2,86 4,061,61 3,66 4,172,09 3,6441,2016,5737,02 201,880 273,410 256,600

Genel
(4337)

1,680,77 1,49 3,202,01 2,70 2,750,95 2,52 1,181,03 0,92 1,410,67 1,24 1,270,66 1,10 0,510,30 0,44 0,410,32 0,33 0,650,22 0,60 0,030,03 0,0211,593,8410,633,010,42 2,91 3,462,44 2,85 3,561,46 3,20 3,741,90 3,2738,4517,0234,22 195,840 259,460 246,220

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
 M şubesinde 7
Okulunuzda 22 4

TAVŞANLI ilçesinde 22 4 1
KÜTAHYA ilinde 193 15 3 2

Genelde 4337 499 93 59 32

DERECELER

Genelde sınava 499 şube katıldı, şubeniz [SÖZ] puanında 92. [SAY] puanında 58. [EA] puanında 56. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 15 şube katıldı, şubeniz [SÖZ] puanında 4. [SAY] puanında 2. [EA] puanında 2. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 4 şube katıldı, şubeniz [SÖZ] puanında 2. [SAY] puanında 1. [EA] puanında 2. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [SÖZ] puanında 2. [SAY] puanında 1. [EA] puanında 2. oldu
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KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP AYT 3
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

Edebiyat-Sosyal-1 Soru D Y %

Türkçe
[-] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,20 0,30 20

[-] Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0,30 0,20 30

[-] Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0,80 0,20 40

[-] Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0,90 0,10 45

Edebiyat
[+] Şiirde Tema 1 0,50 0 50

[-] Divan Edebiyatında Şiir 1 0,40 0,10 40

[-] Edebî Sanatlar 1 0,30 0,20 30

[-] Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0,30 0,20 30

[-] Türkçenin Önemli Sözlükleri 1 0,20 0,20 20

[-] Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0,20 0,30 20

[-] Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0,60 0,30 30

[-] Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0,20 0,20 20

[-] Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0,40 0 40

[-] Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir
Anlayışını Sürdürenler

1 0,20 0,20 20

[-] Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî
Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar

1 0,30 0,10 30

[-] Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip
Akımı

1 0,20 0,10 20

[+] Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye /
Toplumcu Gerçekçiler

1 0,50 0 50

[-] Cumhuriyet Dönemi'nde Roman /
Toplumcu Gerçekçiler

1 0,40 0,10 40

[-] Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0,20 0,10 20

[-] Romanın Tanımı ve Özellikleri 1 0,20 0,10 20

[-] Edebiyat Akımları 1 0,30 0,20 30

Tarih-1
[-] Kabileden Devlete 1 0,30 0,20 30

[+] Kanunlar Gelişiyor 1 0,50 0 50

[+] Kavimler Göçü 1 0,50 0 50

[-] İslamiyet Yayılıyor 1 0,40 0,10 40

[+] Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim
ve Toplum Yapısı

1 0,50 0 50

[-] Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0,30 0,10 30

[-] Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve
Düzeni Koruma Çabaları

1 0,30 0,20 30

[-] I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0,20 0,30 20

[-] Mudanya’dan Lozan’a 1 0,30 0 30

[-] Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0,40 0 40

Coğrafya-1
[-] Biyoçeşitlilik 1 0,30 0,20 30

[-] Su Ekosistemleri 1 0,40 0 40

[-] Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0,40 0,10 40

Sosyal-2 Soru D Y %

Tarih-2
[-] İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0,40 0 40

[-] Kanunlar Doğuyor 1 0,30 0,10 30

[-] Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam
Tarzı

1 0,20 0,20 20

[-] Emeviler 1 0,10 0,10 10

[-] Avrupa'da Din Savaşlarından Modern
Devlete

1 0,20 0,10 20

[-] İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum
Yapısına Etkisi

1 0,20 0,10 20

[-] Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0,10 0,20 10

[-] Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0,10 0,10 10

[-] İşgallerin Başlaması ve Millî
Mücadele'ye Hazırlık

1 0,10 0,20 10

[-] Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0,30 0,10 30

[-] Mudanya’dan Lozan’a 1 0,30 0 30

Coğrafya-2
[-] Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin
Toplumsal Etkileri

1 0,30 0,10 30

[-] Gelişmişlik Seviyesinin
Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler

1 0,40 0 40

[-] Üretim, Dağıtım ve Tüketimi
Etkileyen Faktörler

2 0,60 0,20 30

[-] Türkiye'de Ekonomi 1 0,30 0,10 30

[-] Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0,30 0,10 30

[-] Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma
Projeleri

1 0,30 0,10 30

[-] KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE
ÜLKELER (12.SINIF)

1 0,20 0,20 20

[-] Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri 1 0,20 0,20 20

[-] Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0,40 0 40

[-] Türkiye'de Nüfus Politikaları ve
Projeksiyonları

1 0,20 0,20 20

Felsefe
[-] Din Felsefesi 1 0,10 0,10 10

[-] MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl
Filozoflarının Felsefi Görüşleri

1 0,10 0,10 10

[-] 18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri

1 0,30 0 30

[-] Stres ve Günlük Yaşama Etkileri 1 0,10 0,10 10

[-] Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri /
Etik Kurallar

1 0,20 0,10 20

[-] Duyumun Özellikleri / Uyarılma /
Alışma ve Duyarlılaşma

1 0 0,10 0

[-] Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası
Etkileşim

 0,10 0 0

Felsefe Grubu
[-] SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0,20 0,10 20

[-] Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0,30 0 30

[-] Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası 1 0,10 0 10

Matematik Soru D Y %

Matematik-2
[+] MUTLAK DEĞER 1 0,80 0 80

[-] RASYONEL SAYILAR 1 0,40 0,10 40

[+] SAYILAR 1 0,60 0,20 60

[+] Bölme Kuralları 1 0,80 0 80

[+] İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0,50 0,10 50

[+] FONKSİYONLAR 1 0,60 0,10 60

[+] KÜMELER 3 1,90 0,50 63

[+] POLİNOMLAR 2 1,10 0,10 55

[+] İKİNCİ DERECEDEN BİR
BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR
(PARABOL)

1 0,70 0 70

[+] Aritmetik Dizi 1 0,50 0,10 50

[+] LOGARİTMA 1 0,60 0,10 60

[+] Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları
Modelleme

1 0,50 0,20 50

[-] Kombinasyon 1 0,40 0,20 40

[+] OLASILIK 1 0,50 0,20 50

[+] LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1,40 0 70

[+] TÜREV 1 0,60 0,10 60

[+] Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin
Geometrik Yorumu

1 0,70 0 70

[-] Minimum-Maksimum Problemleri 1 0,40 0,30 40

[+] Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0,70 0 70

[-] İNTEGRAL 1 0,20 0,10 20

[+] Belirli İntegral 2 1,10 0,10 55

[+] İntegral ile Alan Hesabı 1 0,60 0 60

[-] TRİGONOMETRİ 3 1,30 0,30 43

Geometri
[+] İkizkenar Üçgen 1 0,60 0 60

[-] ÖZEL ÜÇGENLER 2 0,70 0 35

[+] ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE
YARDIMCI ELEMANLAR

1 0,50 0 50

[-] ÇEMBER VE DAİRE 2 0,90 0 45

[-] ANALİTİK GEOMETRİ 2 0,90 0 45

[+] Dönüşüm Geometrisi 1 0,50 0 50

[-] Koni 1 0,40 0,10 40

Fen Bilimleri Soru D Y %

Fizik
[+] Kütle Merkezi 1 0,50 0 50

[+] Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0,50 0 50

[-] Basit Makineler 1 0,40 0,10 40

[-] İtme ve Çizgisel Momentum 1 0,30 0,20 30

[-] Enerjinin Korunumu 1 0,40 0,10 40

[-] Düzgün Elektrik Alan 1 0,30 0,10 30

[-] Elektromanyetik İndüksiyon 1 0,30 0,10 30

[-] Düzgün Çembersel Hareket 2 0,70 0,20 35

[-] Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0,40 0 40

[+] Doppler Olayı 1 0,50 0 50

[-] Atom Teorileri 1 0,40 0,10 40

[-] Fotoelektrik 1 0,10 0,10 10

[-] Görüntüleme Teknolojileri 1 0,40 0 40

Kimya
[-] Periyodik Özellikler 1 0,40 0,10 40

[-] Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0,40 0 40

[-] Koligatif Özellikler 1 0,30 0,10 30

[-] Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0,30 0,20 30

[-] KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0,30 0,20 30

[-] Kimyasal Denge 1 0,30 0,10 30

[-] Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0,30 0,10 30

[+] Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0,50 0 50

[+] İndirgenme-Yükseltgenme
Tepkimeleri (Redoks)

1 0,50 0 50

[-] Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0,40 0,10 40

[-] Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0,40 0 40

[-] Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0,30 0 30

[-] Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve
Ketonlar)

1 0,40 0 40

[-] Bitkilerde Hareket  0 0 0

Biyoloji
[-] Bitkilerde Hareket 1 0,20 0,10 20

[-] Dormansi ve Çimlenme 1 0,30 0,20 30

[-] Fotosentez Reaksiyonları 1 0,40 0,10 40

[-] Oksijenli Solunum 1 0,20 0,30 20

[-] Kan Damarları ve Dolaşımı 1 0,30 0,20 30

[-] Menstrual Döngü 1 0,20 0,30 20

[-] Solunum Gazlarının Taşınması 1 0,20 0,30 20

[-] İskelet Kaslarının Çalışması 1 0,40 0,10 40

[-] Paratiroid Bezi 1 0,40 0,10 40

[+] Popülasyon Ekolojisi 1 0,50 0 50
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[-] Çevre Sorunları 1 0 0,40 0

[-] Türkiye'de Tarım 1 0,30 0,10 30

[-] Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0,40 0

Etkileşim
[-] Kavram ve Terim 1 0 0,20 0

[-] Tanım ve Önerme 2 0,40 0,10 20

[-] Duyumun Özellikleri / Uyarılma /
Alışma ve Duyarlılaşma

 0 0,20 0

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[-] Din ve İslam 1 0,40 0 40

[-] Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0,30 0,10 30

[-] Din ve Hayat 1 0,30 0,10 30

[-] İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve
Fıkhi Yorumlar

1 0,20 0,10 20

[-] Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0,20 0,20 20

[-] Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0,20 0,10 20

Felsefe (Seçmeli)
[-] Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

[-] Din Felsefesi 1 0 0 0

[-] Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0

[-] Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

[-] Toplumsal Değişme ve Değişmeyi
Etkileyen Faktörler

1 0 0 0

[-] Tanım ve Önerme 1 0 0 0

[+] Komünite Ekolojisi 1 0,50 0 50

[-] Replikasyon 1 0,40 0,10 40

[-] Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0,30 0,20 30

[-] Hibritleşme-Molekül Geometrileri  0 0,10 0
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Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan
  

(10)
0,900,30 0,82 2,101,30 1,78 1,500,50 1,38 0,900,30 0,82 1,500,70 1,32 1,500,70 1,32 0,000,10 -0,02 0,100,00 0,10 0,900,20 0,85 14,804,2013,753,300,50 3,18 7,003,00 6,25 7,301,60 6,90 6,802,20 6,2548,6015,6044,70 206,530 316,430 265,240

Okul
(22)

1,410,50 1,28 3,411,68 2,99 2,360,64 2,20 1,050,68 0,88 1,730,86 1,51 2,140,86 1,92 0,410,27 0,34 0,500,27 0,43 1,140,36 1,05 16,143,5515,253,950,32 3,88 6,361,91 5,89 6,141,36 5,80 5,682,23 5,1252,4215,4948,54 222,300 317,900 282,330

İlçe
(22)

1,410,50 1,28 3,411,68 2,99 2,360,64 2,20 1,050,68 0,88 1,730,86 1,51 2,140,86 1,92 0,410,27 0,34 0,500,27 0,43 1,140,36 1,05 16,143,5515,253,950,32 3,88 6,361,91 5,89 6,141,36 5,80 5,682,23 5,1252,4215,4948,54 222,300 317,900 282,330

İl
(193)

1,730,61 1,57 3,001,66 2,58 2,500,81 2,29 1,130,99 0,88 1,420,55 1,28 1,270,76 1,08 0,440,25 0,37 0,420,24 0,36 0,680,21 0,63 0,010,01 0,0013,583,6812,663,250,37 3,16 3,542,73 2,86 4,061,61 3,66 4,172,09 3,6441,2016,5737,02 201,880 273,410 256,600

Genel
(4337)

1,680,77 1,49 3,202,01 2,70 2,750,95 2,52 1,181,03 0,92 1,410,67 1,24 1,270,66 1,10 0,510,30 0,44 0,410,32 0,33 0,650,22 0,60 0,030,03 0,0211,593,8410,633,010,42 2,91 3,462,44 2,85 3,561,46 3,20 3,741,90 3,2738,4517,0234,22 195,840 259,460 246,220

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
   şubesinde 10
Okulunuzda 22 4

TAVŞANLI ilçesinde 22 4 1
KÜTAHYA ilinde 193 15 3 2

Genelde 4337 499 93 59 32

DERECELER

Genelde sınava 499 şube katıldı, şubeniz [SÖZ] puanında 182. [SAY] puanında 89. [EA] puanında 152. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 15 şube katıldı, şubeniz [SÖZ] puanında 6. [SAY] puanında 7. [EA] puanında 7. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 4 şube katıldı, şubeniz [SÖZ] puanında 3. [SAY] puanında 3. [EA] puanında 3. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [SÖZ] puanında 3. [SAY] puanında 3. [EA] puanında 3. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

Edebiyat-Sosyal-1 Soru D Y %

Türkçe
[-] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,15 0,20 15

[-] Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0,25 0,10 25

[-] Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0,60 0,10 30

[-] Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0,55 0,15 28

Edebiyat
[-] Şiirde Tema 1 0,35 0 35

[-] Divan Edebiyatında Şiir 1 0,25 0,10 25

[-] Edebî Sanatlar 1 0,20 0,15 20

[-] Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0,15 0,20 15

[-] Türkçenin Önemli Sözlükleri 1 0,20 0,10 20

[-] Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0,20 0,15 20

[-] Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0,40 0,25 20

[-] Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0,10 0,20 10

[-] Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0,30 0 30

[-] Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir
Anlayışını Sürdürenler

1 0,20 0,10 20

[-] Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî
Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar

1 0,15 0,10 15

[-] Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip
Akımı

1 0,15 0,10 15

[-] Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye /
Toplumcu Gerçekçiler

1 0,35 0 35

[-] Cumhuriyet Dönemi'nde Roman /
Toplumcu Gerçekçiler

1 0,25 0,10 25

[-] Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0,10 0,15 10

[-] Romanın Tanımı ve Özellikleri 1 0,15 0,05 15

[-] Edebiyat Akımları 1 0,25 0,10 25

Tarih-1
[-] Kabileden Devlete 1 0,20 0,15 20

[-] Kanunlar Gelişiyor 1 0,35 0 35

[-] Kavimler Göçü 1 0,35 0 35

[-] İslamiyet Yayılıyor 1 0,30 0,05 30

[-] Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim
ve Toplum Yapısı

1 0,35 0 35

[-] Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0,20 0,10 20

[-] Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve
Düzeni Koruma Çabaları

1 0,20 0,15 20

[-] I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0,10 0,25 10

[-] Mudanya’dan Lozan’a 1 0,25 0 25

[-] Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0,30 0 30

Coğrafya-1
[-] Biyoçeşitlilik 1 0,20 0,15 20

[-] Su Ekosistemleri 1 0,30 0 30

[-] Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0,30 0,05 30

Sosyal-2 Soru D Y %

Tarih-2
[-] İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0,30 0 30

[-] Kanunlar Doğuyor 1 0,20 0,10 20

[-] Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam
Tarzı

1 0,20 0,10 20

[-] Emeviler 1 0,10 0,10 10

[-] Avrupa'da Din Savaşlarından Modern
Devlete

1 0,15 0,10 15

[-] İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum
Yapısına Etkisi

1 0,20 0,05 20

[-] Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0,15 0,10 15

[-] Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0,10 0,10 10

[-] İşgallerin Başlaması ve Millî
Mücadele'ye Hazırlık

1 0,15 0,10 15

[-] Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0,20 0,10 20

[-] Mudanya’dan Lozan’a 1 0,15 0,10 15

Coğrafya-2
[-] Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin
Toplumsal Etkileri

1 0,20 0,10 20

[-] Gelişmişlik Seviyesinin
Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler

1 0,25 0,05 25

[-] Üretim, Dağıtım ve Tüketimi
Etkileyen Faktörler

2 0,50 0,10 25

[-] Türkiye'de Ekonomi 1 0,20 0,10 20

[-] Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0,15 0,15 15

[-] Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma
Projeleri

1 0,25 0,05 25

[-] KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE
ÜLKELER (12.SINIF)

1 0,20 0,10 20

[-] Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri 1 0,15 0,15 15

[-] Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0,30 0 30

[-] Türkiye'de Nüfus Politikaları ve
Projeksiyonları

1 0,15 0,15 15

Felsefe
[-] Din Felsefesi 1 0,05 0,10 5

[-] MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl
Filozoflarının Felsefi Görüşleri

1 0,05 0,05 5

[-] 18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri

1 0,15 0 15

[-] Stres ve Günlük Yaşama Etkileri 1 0,05 0,05 5

[-] Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri /
Etik Kurallar

1 0,10 0,05 10

[-] Duyumun Özellikleri / Uyarılma /
Alışma ve Duyarlılaşma

1 0 0,05 0

[-] Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası
Etkileşim

 0,05 0 0

Felsefe Grubu
[-] SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0,15 0,05 15

[-] Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0,15 0 15

[-] Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası 1 0,05 0 5

Matematik Soru D Y %

Matematik-2
[+] MUTLAK DEĞER 1 0,70 0,15 70

[-] RASYONEL SAYILAR 1 0,25 0,15 25

[-] SAYILAR 1 0,40 0,45 40

[+] Bölme Kuralları 1 0,85 0 85

[-] İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0,45 0,25 45

[+] FONKSİYONLAR 1 0,65 0,05 65

[+] KÜMELER 3 1,80 0,40 60

[+] POLİNOMLAR 2 1,10 0,15 55

[+] İKİNCİ DERECEDEN BİR
BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR
(PARABOL)

1 0,70 0,05 70

[+] Aritmetik Dizi 1 0,65 0,05 65

[+] LOGARİTMA 1 0,55 0,10 55

[+] Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları
Modelleme

1 0,50 0,10 50

[-] Kombinasyon 1 0,30 0,15 30

[-] OLASILIK 1 0,40 0,15 40

[+] LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1,30 0 65

[+] TÜREV 1 0,55 0,15 55

[+] Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin
Geometrik Yorumu

1 0,60 0,10 60

[-] Minimum-Maksimum Problemleri 1 0,40 0,30 40

[+] Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0,70 0 70

[-] İNTEGRAL 1 0,25 0,05 25

[-] Belirli İntegral 2 0,95 0,25 48

[+] İntegral ile Alan Hesabı 1 0,50 0,05 50

[-] TRİGONOMETRİ 3 1,30 0,40 43

Geometri
[+] İkizkenar Üçgen 1 0,50 0,05 50

[-] ÖZEL ÜÇGENLER 2 0,55 0,05 28

[-] ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE
YARDIMCI ELEMANLAR

1 0,40 0 40

[-] ÇEMBER VE DAİRE 2 0,70 0,10 35

[-] ANALİTİK GEOMETRİ 2 0,75 0,05 38

[+] Dönüşüm Geometrisi 1 0,50 0 50

[+] Koni 1 0,50 0,05 50

Fen Bilimleri Soru D Y %

Fizik
[+] Kütle Merkezi 1 0,55 0,05 55

[-] Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0,45 0,20 45

[+] Basit Makineler 1 0,55 0,10 55

[-] İtme ve Çizgisel Momentum 1 0,25 0,40 25

[-] Enerjinin Korunumu 1 0,40 0,15 40

[-] Düzgün Elektrik Alan 1 0,30 0,30 30

[-] Elektromanyetik İndüksiyon 1 0,35 0,15 35

[+] Düzgün Çembersel Hareket 2 1,00 0,20 50

[+] Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0,60 0 60

[+] Doppler Olayı 1 0,60 0,05 60

[-] Atom Teorileri 1 0,45 0,15 45

[-] Fotoelektrik 1 0,20 0,15 20

[-] Görüntüleme Teknolojileri 1 0,40 0,10 40

Kimya
[+] Periyodik Özellikler 1 0,50 0,10 50

[+] Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0,55 0 55

[-] Koligatif Özellikler 1 0,35 0,10 35

[+] Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0,50 0,15 50

[+] KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0,50 0,15 50

[-] Kimyasal Denge 1 0,45 0,10 45

[-] Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0,35 0,10 35

[+] Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0,50 0,10 50

[+] İndirgenme-Yükseltgenme
Tepkimeleri (Redoks)

1 0,55 0,10 55

[-] Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0,40 0,20 40

[-] Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0,35 0 35

[+] Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0,50 0 50

[-] Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve
Ketonlar)

1 0,45 0,05 45

[-] Bitkilerde Hareket  0,10 0,10 0

Biyoloji
[-] Bitkilerde Hareket 1 0,20 0,10 20

[-] Dormansi ve Çimlenme 1 0,40 0,20 40

[-] Fotosentez Reaksiyonları 1 0,45 0,15 45

[-] Oksijenli Solunum 1 0,40 0,20 40

[+] Kan Damarları ve Dolaşımı 1 0,50 0,10 50

[-] Menstrual Döngü 1 0,30 0,30 30

[-] Solunum Gazlarının Taşınması 1 0,30 0,20 30

[-] İskelet Kaslarının Çalışması 1 0,40 0,20 40

[+] Paratiroid Bezi 1 0,50 0,10 50

[+] Popülasyon Ekolojisi 1 0,55 0 55
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[-] Çevre Sorunları 1 0 0,30 0

[-] Türkiye'de Tarım 1 0,25 0,05 25

[-] Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0,10 0,20 10

Etkileşim
[-] Kavram ve Terim 1 0 0,10 0

[-] Tanım ve Önerme 2 0,20 0,05 10

[-] Duyumun Özellikleri / Uyarılma /
Alışma ve Duyarlılaşma

 0 0,10 0

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[-] Din ve İslam 1 0,30 0 30

[-] Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0,25 0,05 25

[-] Din ve Hayat 1 0,25 0,05 25

[-] İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve
Fıkhi Yorumlar

1 0,10 0,10 10

[-] Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0,15 0,15 15

[-] Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0,20 0,05 20

Felsefe (Seçmeli)
[-] Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

[-] Din Felsefesi 1 0 0 0

[-] Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0

[-] Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

[-] Toplumsal Değişme ve Değişmeyi
Etkileyen Faktörler

1 0 0 0

[-] Tanım ve Önerme 1 0 0 0

[+] Komünite Ekolojisi 1 0,60 0,05 60

[-] Replikasyon 1 0,45 0,15 45

[-] Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0,30 0,35 30

[-] Hibritleşme-Molekül Geometrileri  0,20 0,05 0



 MA ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP AYT 3

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan
 MA

(2)
19,004,0018,004,500,50 4,38 9,001,00 8,75 7,002,50 6,38 7,003,00 6,2546,5011,0043,76 171,190 325,880 254,810

Okul
(22)

1,410,50 1,28 3,411,68 2,99 2,360,64 2,20 1,050,68 0,88 1,730,86 1,51 2,140,86 1,92 0,410,27 0,34 0,500,27 0,43 1,140,36 1,05 16,143,5515,253,950,32 3,88 6,361,91 5,89 6,141,36 5,80 5,682,23 5,1252,4215,4948,54 222,300 317,900 282,330

İlçe
(22)

1,410,50 1,28 3,411,68 2,99 2,360,64 2,20 1,050,68 0,88 1,730,86 1,51 2,140,86 1,92 0,410,27 0,34 0,500,27 0,43 1,140,36 1,05 16,143,5515,253,950,32 3,88 6,361,91 5,89 6,141,36 5,80 5,682,23 5,1252,4215,4948,54 222,300 317,900 282,330

İl
(193)

1,730,61 1,57 3,001,66 2,58 2,500,81 2,29 1,130,99 0,88 1,420,55 1,28 1,270,76 1,08 0,440,25 0,37 0,420,24 0,36 0,680,21 0,63 0,010,01 0,0013,583,6812,663,250,37 3,16 3,542,73 2,86 4,061,61 3,66 4,172,09 3,6441,2016,5737,02 201,880 273,410 256,600

Genel
(4337)

1,680,77 1,49 3,202,01 2,70 2,750,95 2,52 1,181,03 0,92 1,410,67 1,24 1,270,66 1,10 0,510,30 0,44 0,410,32 0,33 0,650,22 0,60 0,030,03 0,0211,593,8410,633,010,42 2,91 3,462,44 2,85 3,561,46 3,20 3,741,90 3,2738,4517,0234,22 195,840 259,460 246,220

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
 MA şubesinde 2

Okulunuzda 22 4
TAVŞANLI ilçesinde 22 4 1

KÜTAHYA ilinde 193 15 3 2
Genelde 4337 499 93 59 32

DERECELER

Genelde sınava 499 şube katıldı, şubeniz [SÖZ] puanında 354. [SAY] puanında 81. [EA] puanında 188. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 15 şube katıldı, şubeniz [SÖZ] puanında 14. [SAY] puanında 6. [EA] puanında 9. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 4 şube katıldı, şubeniz [SÖZ] puanında 4. [SAY] puanında 2. [EA] puanında 4. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [SÖZ] puanında 4. [SAY] puanında 2. [EA] puanında 4. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

Edebiyat-Sosyal-1 Soru D Y %

Türkçe
[-] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,14 0,18 14

[-] Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0,23 0,09 23

[-] Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0,55 0,09 27

[-] Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0,50 0,14 25

Edebiyat
[-] Şiirde Tema 1 0,32 0 32

[-] Divan Edebiyatında Şiir 1 0,23 0,09 23

[-] Edebî Sanatlar 1 0,18 0,14 18

[-] Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0,14 0,18 14

[-] Türkçenin Önemli Sözlükleri 1 0,18 0,09 18

[-] Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0,18 0,14 18

[-] Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0,36 0,23 18

[-] Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0,09 0,18 9

[-] Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0,27 0 27

[-] Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir
Anlayışını Sürdürenler

1 0,18 0,09 18

[-] Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî
Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar

1 0,14 0,09 14

[-] Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip
Akımı

1 0,14 0,09 14

[-] Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye /
Toplumcu Gerçekçiler

1 0,32 0 32

[-] Cumhuriyet Dönemi'nde Roman /
Toplumcu Gerçekçiler

1 0,23 0,09 23

[-] Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0,09 0,14 9

[-] Romanın Tanımı ve Özellikleri 1 0,14 0,05 14

[-] Edebiyat Akımları 1 0,23 0,09 23

Tarih-1
[-] Kabileden Devlete 1 0,18 0,14 18

[-] Kanunlar Gelişiyor 1 0,32 0 32

[-] Kavimler Göçü 1 0,32 0 32

[-] İslamiyet Yayılıyor 1 0,27 0,05 27

[-] Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim
ve Toplum Yapısı

1 0,32 0 32

[-] Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0,18 0,09 18

[-] Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve
Düzeni Koruma Çabaları

1 0,18 0,14 18

[-] I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0,09 0,23 9

[-] Mudanya’dan Lozan’a 1 0,23 0 23

[-] Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0,27 0 27

Coğrafya-1
[-] Biyoçeşitlilik 1 0,18 0,14 18

[-] Su Ekosistemleri 1 0,27 0 27

[-] Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0,27 0,05 27

Sosyal-2 Soru D Y %

Tarih-2
[-] İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0,27 0 27

[-] Kanunlar Doğuyor 1 0,18 0,09 18

[-] Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam
Tarzı

1 0,18 0,09 18

[-] Emeviler 1 0,09 0,09 9

[-] Avrupa'da Din Savaşlarından Modern
Devlete

1 0,14 0,09 14

[-] İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum
Yapısına Etkisi

1 0,18 0,05 18

[-] Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0,14 0,09 14

[-] Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0,09 0,09 9

[-] İşgallerin Başlaması ve Millî
Mücadele'ye Hazırlık

1 0,14 0,09 14

[-] Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0,18 0,09 18

[-] Mudanya’dan Lozan’a 1 0,14 0,09 14

Coğrafya-2
[-] Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin
Toplumsal Etkileri

1 0,18 0,09 18

[-] Gelişmişlik Seviyesinin
Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler

1 0,23 0,05 23

[-] Üretim, Dağıtım ve Tüketimi
Etkileyen Faktörler

2 0,45 0,09 23

[-] Türkiye'de Ekonomi 1 0,18 0,09 18

[-] Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0,14 0,14 14

[-] Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma
Projeleri

1 0,23 0,05 23

[-] KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE
ÜLKELER (12.SINIF)

1 0,18 0,09 18

[-] Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri 1 0,14 0,14 14

[-] Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0,27 0 27

[-] Türkiye'de Nüfus Politikaları ve
Projeksiyonları

1 0,14 0,14 14

Felsefe
[-] Din Felsefesi 1 0,05 0,09 5

[-] MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl
Filozoflarının Felsefi Görüşleri

1 0,05 0,05 5

[-] 18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri

1 0,14 0 14

[-] Stres ve Günlük Yaşama Etkileri 1 0,05 0,05 5

[-] Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri /
Etik Kurallar

1 0,09 0,05 9

[-] Duyumun Özellikleri / Uyarılma /
Alışma ve Duyarlılaşma

1 0 0,05 0

[-] Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası
Etkileşim

 0,05 0 0

Felsefe Grubu
[-] SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0,14 0,05 14

[-] Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0,14 0 14

[-] Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası 1 0,05 0 5

Matematik Soru D Y %

Matematik-2
[+] MUTLAK DEĞER 1 0,64 0,23 64

[-] RASYONEL SAYILAR 1 0,23 0,14 23

[-] SAYILAR 1 0,45 0,41 45

[+] Bölme Kuralları 1 0,86 0 86

[-] İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0,41 0,32 41

[+] FONKSİYONLAR 1 0,68 0,05 68

[+] KÜMELER 3 1,82 0,41 61

[+] POLİNOMLAR 2 1,14 0,14 57

[+] İKİNCİ DERECEDEN BİR
BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR
(PARABOL)

1 0,73 0,05 73

[+] Aritmetik Dizi 1 0,68 0,05 68

[+] LOGARİTMA 1 0,59 0,09 59

[+] Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları
Modelleme

1 0,50 0,09 50

[-] Kombinasyon 1 0,32 0,14 32

[-] OLASILIK 1 0,41 0,18 41

[+] LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1,32 0 66

[+] TÜREV 1 0,59 0,14 59

[+] Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin
Geometrik Yorumu

1 0,64 0,09 64

[-] Minimum-Maksimum Problemleri 1 0,41 0,32 41

[+] Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0,68 0,05 68

[-] İNTEGRAL 1 0,23 0,05 23

[+] Belirli İntegral 2 1,00 0,23 50

[+] İntegral ile Alan Hesabı 1 0,50 0,05 50

[-] TRİGONOMETRİ 3 1,32 0,36 44

Geometri
[+] İkizkenar Üçgen 1 0,50 0,05 50

[-] ÖZEL ÜÇGENLER 2 0,55 0,05 27

[-] ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE
YARDIMCI ELEMANLAR

1 0,45 0 45

[-] ÇEMBER VE DAİRE 2 0,68 0,09 34

[-] ANALİTİK GEOMETRİ 2 0,77 0,09 39

[+] Dönüşüm Geometrisi 1 0,50 0 50

[+] Koni 1 0,50 0,05 50

Fen Bilimleri Soru D Y %

Fizik
[+] Kütle Merkezi 1 0,55 0,05 55

[-] Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0,45 0,18 45

[+] Basit Makineler 1 0,59 0,09 59

[-] İtme ve Çizgisel Momentum 1 0,32 0,36 32

[-] Enerjinin Korunumu 1 0,41 0,14 41

[-] Düzgün Elektrik Alan 1 0,27 0,32 27

[-] Elektromanyetik İndüksiyon 1 0,36 0,14 36

[+] Düzgün Çembersel Hareket 2 1,09 0,18 55

[+] Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0,59 0 59

[+] Doppler Olayı 1 0,64 0,05 64

[+] Atom Teorileri 1 0,50 0,14 50

[-] Fotoelektrik 1 0,23 0,14 23

[-] Görüntüleme Teknolojileri 1 0,36 0,14 36

Kimya
[+] Periyodik Özellikler 1 0,50 0,09 50

[+] Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0,59 0 59

[-] Koligatif Özellikler 1 0,32 0,09 32

[+] Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0,55 0,14 55

[+] KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0,50 0,18 50

[-] Kimyasal Denge 1 0,41 0,14 41

[-] Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0,36 0,09 36

[+] Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0,50 0,09 50

[+] İndirgenme-Yükseltgenme
Tepkimeleri (Redoks)

1 0,59 0,09 59

[-] Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0,41 0,23 41

[-] Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0,36 0 36

[+] Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0,50 0,05 50

[-] Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve
Ketonlar)

1 0,45 0,09 45

[-] Bitkilerde Hareket  0,09 0,09 0

Biyoloji
[-] Bitkilerde Hareket 1 0,23 0,09 23

[-] Dormansi ve Çimlenme 1 0,41 0,18 41

[+] Fotosentez Reaksiyonları 1 0,50 0,14 50

[-] Oksijenli Solunum 1 0,41 0,18 41

[-] Kan Damarları ve Dolaşımı 1 0,45 0,18 45

[-] Menstrual Döngü 1 0,32 0,32 32

[-] Solunum Gazlarının Taşınması 1 0,27 0,27 27

[-] İskelet Kaslarının Çalışması 1 0,45 0,18 45

[+] Paratiroid Bezi 1 0,50 0,14 50

[+] Popülasyon Ekolojisi 1 0,55 0 55
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[-] Çevre Sorunları 1 0 0,27 0

[-] Türkiye'de Tarım 1 0,23 0,05 23

[-] Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0,09 0,18 9

Etkileşim
[-] Kavram ve Terim 1 0 0,09 0

[-] Tanım ve Önerme 2 0,18 0,05 9

[-] Duyumun Özellikleri / Uyarılma /
Alışma ve Duyarlılaşma

 0 0,09 0

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[-] Din ve İslam 1 0,27 0 27

[-] Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0,23 0,05 23

[-] Din ve Hayat 1 0,23 0,05 23

[-] İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve
Fıkhi Yorumlar

1 0,09 0,09 9

[-] Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0,14 0,14 14

[-] Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0,18 0,05 18

Felsefe (Seçmeli)
[-] Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

[-] Din Felsefesi 1 0 0 0

[-] Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0

[-] Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

[-] Toplumsal Değişme ve Değişmeyi
Etkileyen Faktörler

1 0 0 0

[-] Tanım ve Önerme 1 0 0 0

[+] Komünite Ekolojisi 1 0,64 0,05 64

[-] Replikasyon 1 0,45 0,14 45

[-] Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0,27 0,32 27

[-] Hibritleşme-Molekül Geometrileri  0,23 0,05 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE H TETİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
303,898 195,840 1 3 3 6 168

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4253

SAY
212,313 259,460 10 20 20 131 2629

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4298

EA
289,043 246,220 2 8 8 49 1042

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4298

Katılımlar: 10 22 22 193 4337

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22

TYT Fen 20 4 3 3,25 16

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,82 1,28 1,49

Edebiyat 18 11 7 9,25 51 1,78 2,99 2,70

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 1,38 2,20 2,52

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,82 0,88 0,92

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 10 27,50 69 4,80 7,35 7,63

Tarih-2 11 10 1 9,75 89 1,32 1,51 1,24

Coğrafya-2 11 7 4 6,00 55 1,32 1,92 1,10

Felsefe 6 0 0 0,00 0 -0,02 0,34 0,44

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,10 0,43 0,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 0,85 1,05 0,60

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 46 21 7 19,25 42 3,58 5,25 3,73

Matematik-2 30 7 5 5,75 19 13,75 15,25 10,63

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,18 3,88 2,91

Matematik 40 8 5 6,75 17 16,92 19,12 13,53

Toplam: 286 119 43 108,25 38 115,55 121,77 90,84

Edebiyat-Sosyal-1 DEEDeCdAdAeBeAEeCCBCbbADDADEaCDCADCCCbDB

Cevap Anahtarı B DEEDBCBAEACBCAEDCCBCACADDADEDCDCADCCCEDB

Sosyal-2 ADACAdCAADCDBcbABCeECa            BaCDaA      

Cevap Anahtarı B ADACACCAADCDBECABCAECDCACACBDCBAABBECDBAEEEBBB

Matematik  bAecDCBE D     B       a  b           D

Cevap Anahtarı B DDADEDCBEADDBEBCBEBCBBDECCEACDEBECBAEECD
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Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Türkçenin Önemli Sözlükleri 1 1 0 100
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Romanın Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Kanunlar Gelişiyor 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Kanunlar Doğuyor 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Emeviler 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 2 2 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100
Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Stres ve Günlük Yaşama Etkileri 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 2 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 3 2 0 67
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESAT VAROL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,540 195,840 7 17 17 126 2495

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4253

SAY
342,198 259,460 5 11 11 53 901

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4298

EA
247,780 246,220 8 17 17 103 2010

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4298

Katılımlar: 10 22 22 193 4337

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 7 25,25 63

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 16 5 14,75 49 13,75 15,25 10,63

Geometri 10 2 3 1,25 13 3,18 3,88 2,91

Matematik 40 18 8 16,00 40 16,92 19,12 13,53

Fizik 14 8 6 6,50 46 6,25 5,89 2,85

Kimya 13 12 1 11,75 90 6,90 5,80 3,20

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 6,25 5,12 3,27

Fen Bilimleri 40 31 9 28,75 72 19,40 16,81 9,31

Toplam: 286 124 33 115,75 40 115,55 121,77 90,84

Matematik e cADD DeEe BC   C EBBD ECaAC d   c  ADa

Cevap Anahtarı A DEDADDDDAEBCBCBEBCBEBBDEECCACDEBCEBEEADC

Fen Bilimleri CeAcaeEbAECdBACCDbBDEBECACBBCDdBBBeCBAAE

Cevap Anahtarı A CCAACDECAECBBACCDCBDEBECACBBCDCBBBCCBAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 3 1 0 33
POLİNOMLAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
İNTEGRAL 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 1 1 50
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 3 2 0 67

Geometri S D Y B%

İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Basit Makineler 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 1 1 50
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Hareket 1 1 0 100
Dormansi ve Çimlenme 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Kan Damarları ve Dolaşımı 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Paratiroid Bezi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
F 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
190,893 195,840 5 14 14 95 2106

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4253

SAY
378,720 259,460 2 7 7 27 591

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4298

EA
283,168 246,220 3 12 12 61 1151

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4298

Katılımlar: 10 22 22 193 4337

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 6 27,50 69

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 30 21 3 20,25 68 13,75 15,25 10,63

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,18 3,88 2,91

Matematik 40 26 3 25,25 63 16,92 19,12 13,53

Fizik 14 10 3 9,25 66 6,25 5,89 2,85

Kimya 13 12 0 12,00 92 6,90 5,80 3,20

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 6,25 5,12 3,27

Fen Bilimleri 40 31 6 29,50 74 19,40 16,81 9,31

Toplam: 286 139 21 133,75 47 115,55 121,77 90,84

Matematik DDAe DCBE D B BbBE CBBDECCEbC  B   A ECD

Cevap Anahtarı B DDADEDCBEADDBEBCBEBCBBDECCEACDEBECBAEECD

Fen Bilimleri CC cAdDEACcBCACCDEDBCCEB BCACDC cBCCadAB

Cevap Anahtarı B CCCAAEDEACBBCACCDEDBCCEBBBCACDCBBBCCEAAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 3 2 0 67
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
İNTEGRAL 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 3 1 1 33

Geometri S D Y B%

İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Basit Makineler 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 2 2 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Hareket 1 0 0 0
Dormansi ve Çimlenme 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Kan Damarları ve Dolaşımı 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 0 1 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Paratiroid Bezi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKLİM KAYTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
170,593 195,840 10 21 21 149 2935

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4253

SAY
309,065 259,460 6 12 12 68 1192

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4298

EA
255,218 246,220 7 16 16 97 1823

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4298

Katılımlar: 10 22 22 193 4337

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 14 19,50 49

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

TYT Matematik 40 19 9 16,75 42

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 30 21 8 19,00 63 13,75 15,25 10,63

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,18 3,88 2,91

Matematik 40 25 9 22,75 57 16,92 19,12 13,53

Fizik 14 7 5 5,75 41 6,25 5,89 2,85

Kimya 13 8 4 7,00 54 6,90 5,80 3,20

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 6,25 5,12 3,27

Fen Bilimleri 40 19 15 15,25 38 19,40 16,81 9,31

Toplam: 286 114 58 99,50 35 115,55 121,77 90,84

Matematik D cAbDaDeEBCBCBEBCBbcdDEECCACbE C c  AD 

Cevap Anahtarı A DEDADDDDAEBCBCBEBCBEBBDEECCACDEBCEBEEADC

Fen Bilimleri adAeCeECAECe  CCeCBD BceACcdC  Bacee AAa

Cevap Anahtarı A CCAACDECAECBBACCDCBDEBECACBBCDCBBBCCBAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 3 2 1 67
POLİNOMLAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
İNTEGRAL 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 3 2 1 67

Geometri S D Y B%

İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle Merkezi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Basit Makineler 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 2 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Hareket 1 0 1 0
Dormansi ve Çimlenme 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Kan Damarları ve Dolaşımı 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 0 1 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Paratiroid Bezi 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRZA MUSLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
202,085 195,840 3 10 10 69 1650

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4253

SAY
461,538 259,460 1 1 1 1 50

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4298

EA
335,755 246,220 1 4 4 14 319

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4298

Katılımlar: 10 22 22 193 4337

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

TYT Matematik 40 27 9 24,75 62

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 30 30 0 30,00 100 13,75 15,25 10,63

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,18 3,88 2,91

Matematik 40 40 0 40,00 100 16,92 19,12 13,53

Fizik 14 14 0 14,00 100 6,25 5,89 2,85

Kimya 13 13 0 13,00 100 6,90 5,80 3,20

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 6,25 5,12 3,27

Fen Bilimleri 40 40 0 40,00 100 19,40 16,81 9,31

Toplam: 286 174 21 168,75 59 115,55 121,77 90,84

Matematik DDADEDCBEADDBEBCBEBCBBDECCEACDEBECBAEECD

Cevap Anahtarı B DDADEDCBEADDBEBCBEBCBBDECCEACDEBECBAEECD

Fen Bilimleri CCCAAEDEACBBCACCDEDBCCEBBBCACDCBBBCCEAAB

Cevap Anahtarı B CCCAAEDEACBBCACCDEDBCCEBBBCACDCBBBCCEAAB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 3 3 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
İNTEGRAL 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 3 3 0 100

Geometri S D Y B%

İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Basit Makineler 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 2 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Hareket 1 0 0 0
Dormansi ve Çimlenme 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Kan Damarları ve Dolaşımı 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Paratiroid Bezi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYHAN ÖZKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
183,800 195,840 6 16 16 110 2404

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4253

SAY
357,830 259,460 4 9 9 40 762

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4298

EA
273,750 246,220 4 13 13 72 1349

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4298

Katılımlar: 10 22 22 193 4337

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 8 27,00 68

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 19 6 17,50 58 13,75 15,25 10,63

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,18 3,88 2,91

Matematik 40 26 6 24,50 61 16,92 19,12 13,53

Fizik 14 10 4 9,00 64 6,25 5,89 2,85

Kimya 13 7 4 6,00 46 6,90 5,80 3,20

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 6,25 5,12 3,27

Fen Bilimleri 40 28 10 25,50 64 19,40 16,81 9,31

Toplam: 286 132 36 123,00 43 115,55 121,77 90,84

Matematik DbADaDCBEADD  BCBbBCcdD a  ACDEBEC  EE D

Cevap Anahtarı B DDADEDCBEADDBEBCBEBCBBDECCEACDEBECBAEECD

Fen Bilimleri CCCcAEeEACdBCbdC  DaCeEeBBCACDCBeBCCaAAB

Cevap Anahtarı B CCCAAEDEACBBCACCDEDBCCEBBBCACDCBBBCCEAAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
SAYILAR 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 3 3 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
İNTEGRAL 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 3 0 100

Geometri S D Y B%

İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Basit Makineler 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 2 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 1 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Hareket 1 0 0 0
Dormansi ve Çimlenme 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Kan Damarları ve Dolaşımı 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 0 1 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Paratiroid Bezi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAVAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
192,503 195,840 4 13 13 92 2028

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4253

SAY
362,683 259,460 3 8 8 36 720

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4298

EA
272,328 246,220 5 14 14 75 1392

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4298

Katılımlar: 10 22 22 193 4337

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 7 30,25 76

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53

TYT Fen 20 17 2 16,50 83

Matematik-2 30 19 5 17,75 59 13,75 15,25 10,63

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,18 3,88 2,91

Matematik 40 22 5 20,75 52 16,92 19,12 13,53

Fizik 14 12 1 11,75 84 6,25 5,89 2,85

Kimya 13 10 2 9,50 73 6,90 5,80 3,20

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 6,25 5,12 3,27

Fen Bilimleri 40 30 7 28,25 71 19,40 16,81 9,31

Toplam: 286 136 26 129,50 45 115,55 121,77 90,84

Matematik D cAbDaDAEBCBCBbaCBEBBD    AC E      A C

Cevap Anahtarı A DEDADDDDAEBCBCBEBCBEBBDEECCACDEBCEBEEADC

Fen Bilimleri CCAACDd AECBBACCDCBDEeb ACBBeeCBB CCBAda

Cevap Anahtarı A CCAACDECAECBBACCDCBDEBECACBBCDCBBBCCBAAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 3 2 1 67
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
İNTEGRAL 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 2 0 67

Geometri S D Y B%

İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Basit Makineler 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 2 1 0 50
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Hareket 1 1 0 100
Dormansi ve Çimlenme 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Kan Damarları ve Dolaşımı 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Paratiroid Bezi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA UYGUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
176,352 195,840 8 18 18 139 2699

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4253

SAY
261,773 259,460 8 17 17 92 1742

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4298

EA
197,939 246,220 10 22 22 168 3417

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4298

Katılımlar: 10 22 22 193 4337

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 26,12 65

TYT Sosyal 20 12 4 11,12 56

TYT Matematik 40 19 5 17,89 45

TYT Fen 20 13 4 11,56 58

Fizik 14 4 7 2,25 16 6,25 5,89 2,85

Kimya 13 7 3 6,25 48 6,90 5,80 3,20

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 6,25 5,12 3,27

Fen Bilimleri 40 21 12 18,00 45 19,40 16,81 9,31

Toplam: 286 93 33 84,68 30 115,55 121,77 90,84

Fen Bilimleri dCacA eEAb  ebCC dbBCCEBc   CDdBBBbCEAAB

Cevap Anahtarı B CCCAAEDEACBBCACCDEDBCCEBBBCACDCBBBCCEAAB
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Basit Makineler 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 2 1 1 50
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 0 1 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
Bitkilerde Hareket 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Hareket 1 0 0 0
Dormansi ve Çimlenme 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Kan Damarları ve Dolaşımı 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Paratiroid Bezi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
176,352 195,840 8 18 18 139 2699

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4253

SAY
262,063 259,460 7 16 16 91 1739

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4298

EA
227,129 246,220 9 18 18 133 2596

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4298

Katılımlar: 10 22 22 193 4337

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 26,12 65

TYT Sosyal 20 12 4 11,12 56

TYT Matematik 40 19 5 17,89 45

TYT Fen 20 13 4 11,56 58

Matematik-2 30 12 6 10,50 35 13,75 15,25 10,63

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,18 3,88 2,91

Matematik 40 12 6 10,50 26 16,92 19,12 13,53

Fizik 14 5 4 4,00 29 6,25 5,89 2,85

Kimya 13 4 2 3,50 27 6,90 5,80 3,20

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 6,25 5,12 3,27

Fen Bilimleri 40 11 9 8,75 22 19,40 16,81 9,31

Toplam: 286 95 36 85,93 30 115,55 121,77 90,84

Matematik D Ac c BE Da    BEBCB D Cdbb            

Cevap Anahtarı B DDADEDCBEADDBEBCBEBCBBDECCEACDEBECBAEECD

Fen Bilimleri b  cc eEAC BC      BCeE a CACb      b e 

Cevap Anahtarı B CCCAAEDEACBBCACCDEDBCCEBBBCACDCBBBCCEAAB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 3 1 1 33
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
İNTEGRAL 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 1 1 50
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 3 0 1 0

Geometri S D Y B%

İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle Merkezi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Basit Makineler 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 2 2 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0
Bitkilerde Hareket 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Hareket 1 0 0 0
Dormansi ve Çimlenme 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Kan Damarları ve Dolaşımı 1 0 0 0
Menstrual Döngü 1 0 0 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Paratiroid Bezi 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
287,237 195,840 2 4 4 7 258

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4253

SAY
216,123 259,460 9 19 19 129 2562

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4298

EA
270,324 246,220 6 15 15 76 1435

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4298

Katılımlar: 10 22 22 193 4337

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 26,12 65

TYT Sosyal 20 12 4 11,12 56

TYT Matematik 40 19 5 17,89 45

TYT Fen 20 13 4 11,56 58

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,82 1,28 1,49

Edebiyat 18 10 6 8,50 47 1,78 2,99 2,70

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 1,38 2,20 2,52

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,82 0,88 0,92

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 14 20,50 51 4,80 7,35 7,63

Tarih-2 11 5 6 3,50 32 1,32 1,51 1,24

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 1,32 1,92 1,10

Felsefe 6 0 1 -0,25 -4 -0,02 0,34 0,44

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,10 0,43 0,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 0,85 1,05 0,60

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 46 19 10 16,50 36 3,58 5,25 3,73

Matematik-2 30 3 4 2,00 7 13,75 15,25 10,63

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,18 3,88 2,91

Matematik 40 4 5 2,75 7 16,92 19,12 13,53

Toplam: 286 119 50 106,43 37 115,55 121,77 90,84

Edebiyat-Sosyal-1 dEDCdDAEedEAeBaCC aBAb DdDADCeebADaCCbDB

Cevap Anahtarı A EEDCBDAEABEACBCCCDCBACADEDADCDCDADCCCEDB

Sosyal-2 AeAbdCDdAedCEBedCBbECDa     C     BDC BA      

Cevap Anahtarı A ACADACDAACCCEBDACBAECDCCACABCDBAABBDCEBAEEBBBE

Matematik e cAD D              a      a  a E      

Cevap Anahtarı A DEDADDDDAEBCBCBEBCBEBBDEECCACDEBCEBEEADC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Türkçenin Önemli Sözlükleri 1 1 0 100
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Romanın Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 0 1 0
Kanunlar Gelişiyor 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Kanunlar Doğuyor 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Emeviler 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 2 2 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100
Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Stres ve Günlük Yaşama Etkileri 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 1 0 100
Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 3 1 0 33
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİRSU KARADAYI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
190,805 195,840 7 15 15 97 2111

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4253

SAY
353,745 259,460 5 10 10 42 799

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4298

EA
288,640 246,220 5 9 9 51 1049

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4298

Katılımlar: 7 22 22 193 4337

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 8 29,00 73

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 30 22 3 21,25 71 17,61 15,25 10,63

Geometri 10 6 0 6,00 60 5,82 3,88 2,91

Matematik 40 28 3 27,25 68 23,43 19,12 13,53

Fizik 14 10 2 9,50 68 7,07 5,89 2,85

Kimya 13 9 4 8,00 62 6,54 5,80 3,20

Biyoloji 13 4 8 2,00 15 5,39 5,12 3,27

Fen Bilimleri 40 23 14 19,50 49 19,00 16,81 9,31

Toplam: 286 135 37 125,75 44 137,71 121,77 90,84

Matematik D cA bDD EBCBCBEBCBEBBD ECCcC E C B  ADC

Cevap Anahtarı A DEDADDDDAEBCBCBEBCBEBBDEECCACDEBCEBEEADC

Fen Bilimleri CCAcCDECdECB  bCDadcEBECACB ebeecBeCBAda

Cevap Anahtarı A CCAACDECAECBBACCDCBDEBECACBBCDCBBBCCBAAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 3 3 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
İNTEGRAL 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 2 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 3 1 1 33

Geometri S D Y B%

İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Basit Makineler 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 1 1 50
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Hareket 1 0 0 0
Dormansi ve Çimlenme 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Kan Damarları ve Dolaşımı 1 0 1 0
Menstrual Döngü 1 0 1 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Paratiroid Bezi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK KAHRAMAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
212,535 195,840 4 9 9 59 1319

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4253

SAY
449,823 259,460 1 2 2 4 113

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4298

EA
333,350 246,220 2 5 5 15 348

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4298

Katılımlar: 7 22 22 193 4337

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 30 26 3 25,25 84 17,61 15,25 10,63

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,82 3,88 2,91

Matematik 40 36 3 35,25 88 23,43 19,12 13,53

Fizik 14 13 0 13,00 93 7,07 5,89 2,85

Kimya 13 12 0 12,00 92 6,54 5,80 3,20

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,39 5,12 3,27

Fen Bilimleri 40 37 1 36,75 92 19,00 16,81 9,31

Toplam: 286 174 18 169,50 59 137,71 121,77 90,84

Matematik DEDADDDDAEBecCBEBCBEBBDEECCcC EBCEBEEADC

Cevap Anahtarı A DEDADDDDAEBCBCBEBCBEBBDEECCACDEBCEBEEADC

Fen Bilimleri CCAACDECAECB ACCDCBDEBECA BaCDCBBBCCBAAE

Cevap Anahtarı A CCAACDECAECBBACCDCBDEBECACBBCDCBBBCCBAAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 3 2 1 67
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
İNTEGRAL 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 3 1 1 33

Geometri S D Y B%

İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Basit Makineler 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 2 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Hareket 1 0 1 0
Dormansi ve Çimlenme 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Kan Damarları ve Dolaşımı 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Paratiroid Bezi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA DAĞISTANLI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
201,595 195,840 5 11 11 72 1667

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4253

SAY
401,753 259,460 4 5 5 15 404

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4298

EA
313,005 246,220 4 7 7 26 638

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4298

Katılımlar: 7 22 22 193 4337

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 25 4 24,00 80 17,61 15,25 10,63

Geometri 10 8 0 8,00 80 5,82 3,88 2,91

Matematik 40 33 4 32,00 80 23,43 19,12 13,53

Fizik 14 9 5 7,75 55 7,07 5,89 2,85

Kimya 13 10 1 9,75 75 6,54 5,80 3,20

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,39 5,12 3,27

Fen Bilimleri 40 29 9 26,75 67 19,00 16,81 9,31

Toplam: 286 155 32 147,00 51 137,71 121,77 90,84

Matematik DDADEDCBEADDccBCBEBCBBDd CEACbEBE BAEE D

Cevap Anahtarı B DDADEDCBEADDBEBCBEBCBBDECCEACDEBECBAEECD

Fen Bilimleri CCCAdceEAedBCACCDEDBCeEB B ceDCeBBCCEAAB

Cevap Anahtarı B CCCAAEDEACBBCACCDEDBCCEBBBCACDCBBBCCEAAB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 3 3 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
İNTEGRAL 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 3 2 1 67

Geometri S D Y B%

İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Basit Makineler 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 2 1 1 50
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100
Bitkilerde Hareket 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Hareket 1 0 0 0
Dormansi ve Çimlenme 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Kan Damarları ve Dolaşımı 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Paratiroid Bezi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM SILA AY 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
199,065 195,840 6 12 12 76 1762

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4253

SAY
412,638 259,460 3 4 4 11 320

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4298

EA
313,165 246,220 3 6 6 25 637

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4298

Katılımlar: 7 22 22 193 4337

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 24 4 23,00 77 17,61 15,25 10,63

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,82 3,88 2,91

Matematik 40 34 4 33,00 83 23,43 19,12 13,53

Fizik 14 13 1 12,75 91 7,07 5,89 2,85

Kimya 13 11 2 10,50 81 6,54 5,80 3,20

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,39 5,12 3,27

Fen Bilimleri 40 33 7 31,25 78 19,00 16,81 9,31

Toplam: 286 158 31 150,25 53 137,71 121,77 90,84

Matematik DcDADDeDAEBCBCe BCBEBdDEECCAC EBCEBEEADC

Cevap Anahtarı A DEDADDDDAEBCBCBEBCBEBBDEECCACDEBCEBEEADC

Fen Bilimleri CCAACDECAECdBACCbCBDaBECACBBeDCBcdCeBAAE

Cevap Anahtarı A CCAACDECAECBBACCDCBDEBECACBBCDCBBBCCBAAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
SAYILAR 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 3 2 1 67
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
İNTEGRAL 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 3 2 0 67

Geometri S D Y B%

İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Basit Makineler 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 2 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Hareket 1 1 0 100
Dormansi ve Çimlenme 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Kan Damarları ve Dolaşımı 1 1 0 100
Menstrual Döngü 1 0 1 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Paratiroid Bezi 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVANUR S 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
250,515 195,840 2 6 6 33 648

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4253

SAY
190,118 259,460 7 21 21 161 3221

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4298

EA
219,648 246,220 7 20 20 139 2823

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4298

Katılımlar: 7 22 22 193 4337

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 13 22,75 57

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25

TYT Fen 20 3 4 2,00 10

Türkçe 6 3 3 2,25 38 1,00 1,28 1,49

Edebiyat 18 7 3 6,25 35 2,04 2,99 2,70

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 1,86 2,20 2,52

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 0,46 0,88 0,92

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 14 12,50 31 5,36 7,35 7,63

Tarih-2 11 3 3 2,25 20 1,54 1,51 1,24

Coğrafya-2 11 10 1 9,75 89 2,43 1,92 1,10

Felsefe 6 2 1 1,75 29 0,93 0,34 0,44

Felsefe Grubu 6 4 0 4,00 67 1,07 0,43 0,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 0,71 1,05 0,60

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 46 21 7 19,25 42 6,68 5,25 3,73

Matematik-2 30 3 5 1,75 6 17,61 15,25 10,63

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,82 3,88 2,91

Matematik 40 3 5 1,75 4 23,43 19,12 13,53

Toplam: 286 94 50 81,50 28 137,71 121,77 90,84

Edebiyat-Sosyal-1 aaDdBDAEAdEe B     BA  caDAbC ae DCCabce

Cevap Anahtarı A EEDCBDAEABEACBCCCDCBACADEDADCDCDADCCCEDB

Sosyal-2 AeA   D cb CEBDACBdECD  A AdCDB  BBaC a       

Cevap Anahtarı A ACADACDAACCCEBDACBAECDCCACABCDBAABBDCEBAEEBBBE

Matematik D cA  e  E d   ac                       

Cevap Anahtarı A DEDADDDDAEBCBCBEBCBEBBDEECCACDEBCEBEEADC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Türkçenin Önemli Sözlükleri 1 1 0 100
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Romanın Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 0 1 0
Kanunlar Gelişiyor 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Çevre Sorunları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Kanunlar Doğuyor 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Emeviler 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 2 2 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100
Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Stres ve Günlük Yaşama Etkileri 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 1 0 100
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 1 0 100
Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 1 0 100
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 3 1 2 33
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
K C 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
228,008 195,840 3 7 7 47 981

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4253

SAY
413,945 259,460 2 3 3 10 310

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4298

EA
347,973 246,220 1 2 2 7 196

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4298

Katılımlar: 7 22 22 193 4337

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 40 0 40,00 100

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91

TYT Fen 20 17 1 16,75 84

Matematik-2 30 28 0 28,00 93 17,61 15,25 10,63

Geometri 10 7 1 6,75 68 5,82 3,88 2,91

Matematik 40 35 1 34,75 87 23,43 19,12 13,53

Fizik 14 7 2 6,50 46 7,07 5,89 2,85

Kimya 13 6 2 5,50 42 6,54 5,80 3,20

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,39 5,12 3,27

Fen Bilimleri 40 21 9 18,75 47 19,00 16,81 9,31

Toplam: 286 168 14 164,50 58 137,71 121,77 90,84

Matematik DEDADDDDAEBCBCBEBCBEBBD ECCAC E CEBE AaC

Cevap Anahtarı A DEDADDDDAEBCBCBEBCBEBBDEECCACDEBCEBEEADC

Fen Bilimleri CCAcb   A CB AC  bc  BECAC BCDdeeeCCBAAa

Cevap Anahtarı A CCAACDECAECBBACCDCBDEBECACBBCDCBBBCCBAAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 3 3 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
İNTEGRAL 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 2 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 3 2 0 67

Geometri S D Y B%

İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Basit Makineler 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 2 1 0 50
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Doppler Olayı 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Hareket 1 1 0 100
Dormansi ve Çimlenme 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Kan Damarları ve Dolaşımı 1 0 1 0
Menstrual Döngü 1 0 1 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Paratiroid Bezi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN AKCAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
345,668 195,840 1 2 2 2 46

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4253

SAY
216,305 259,460 6 18 18 128 2559

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4298

EA
285,360 246,220 6 11 11 56 1109

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4298

Katılımlar: 7 22 22 193 4337

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,50 61

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 21 10 18,50 46

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,00 1,28 1,49

Edebiyat 18 10 8 8,00 44 2,04 2,99 2,70

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 1,86 2,20 2,52

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,46 0,88 0,92

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 12 25,00 63 5,36 7,35 7,63

Tarih-2 11 9 2 8,50 77 1,54 1,51 1,24

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 2,43 1,92 1,10

Felsefe 6 5 1 4,75 79 0,93 0,34 0,44

Felsefe Grubu 6 4 2 3,50 58 1,07 0,43 0,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 0,71 1,05 0,60

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 46 30 10 27,50 60 6,68 5,25 3,73

Toplam: 286 138 50 125,50 44 137,71 121,77 90,84

Edebiyat-Sosyal-1 DdEDBCBeEAdBecEDeCBdbbADDADEDCDCADeCCbDe

Cevap Anahtarı B DEEDBCBAEACBCAEDCCBCACADDADEDCDCADCCCEDB

Sosyal-2 ADbCACCAAaCeBECAeCAECeCAaACBDCdbABBbeDBA      

Cevap Anahtarı B ADACACCAADCDBECABCAECDCACACBDCBAABBECDBAEEEBBB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Türkçenin Önemli Sözlükleri 1 1 0 100
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Romanın Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Kanunlar Gelişiyor 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Kanunlar Doğuyor 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Emeviler 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 2 2 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 1 0
Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Din Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Stres ve Günlük Yaşama Etkileri 1 0 1 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 1 0 100
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 1 0 100
Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 1 0 100
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 1 0
Tanım ve Önerme 2 2 0 100
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR KOÇ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
176,352 195,840 1 18 18 139 2699

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4253

SAY
382,593 259,460 1 6 6 26 556

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4298

EA
285,509 246,220 1 10 10 55 1105

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4298

Katılımlar: 2 22 22 193 4337

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 26,12 65

TYT Sosyal 20 12 4 11,12 56

TYT Matematik 40 19 5 17,89 45

TYT Fen 20 13 4 11,56 58

Matematik-2 30 24 2 23,50 78 18,00 15,25 10,63

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,38 3,88 2,91

Matematik 40 32 2 31,50 79 22,38 19,12 13,53

Fizik 14 11 0 11,00 79 8,75 5,89 2,85

Kimya 13 10 1 9,75 75 6,38 5,80 3,20

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 6,25 5,12 3,27

Fen Bilimleri 40 31 3 30,25 76 21,38 16,81 9,31

Toplam: 286 135 26 128,43 45 106,09 121,77 90,84

Matematik c DAbDDDAEBCBCB BCBEBBD ECCAC E CE EEADC

Cevap Anahtarı A DEDADDDDAEBCBCBEBCBEBBDEECCACDEBCEBEEADC

Fen Bilimleri CCAAC ECAECB  CC CB EBECAbBBCDCaBdCCBAA 

Cevap Anahtarı A CCAACDECAECBBACCDCBDEBECACBBCDCBBBCCBAAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 3 3 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
İNTEGRAL 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 2 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 3 2 0 67

Geometri S D Y B%

İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle Merkezi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Basit Makineler 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 2 2 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
Doppler Olayı 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Hareket 1 1 0 100
Dormansi ve Çimlenme 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Kan Damarları ve Dolaşımı 1 0 1 0
Menstrual Döngü 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Paratiroid Bezi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ SEVİNÇ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
166,033 195,840 2 22 22 162 3128

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4253

SAY
269,163 259,460 2 14 14 85 1653

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4298

EA
224,108 246,220 2 19 19 137 2683

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4298

Katılımlar: 2 22 22 193 4337

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,25 71

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14

TYT Fen 20 15 2 14,50 73

Matematik-2 30 14 6 12,50 42 18,00 15,25 10,63

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,38 3,88 2,91

Matematik 40 15 7 13,25 33 22,38 19,12 13,53

Fizik 14 7 2 6,50 46 8,75 5,89 2,85

Kimya 13 4 4 3,00 23 6,38 5,80 3,20

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 6,25 5,12 3,27

Fen Bilimleri 40 15 10 12,50 31 21,38 16,81 9,31

Toplam: 286 93 37 83,75 29 106,09 121,77 90,84

Matematik DbAD e BE DeaE CBE CBac   EA    E    b  

Cevap Anahtarı B DDADEDCBEADDBEBCBEBCBBDECCEACDEBECBAEECD

Fen Bilimleri    AA e ACBBCb C  bcCeE  dCA D eceCb  A 

Cevap Anahtarı B CCCAAEDEACBBCACCDEDBCCEBBBCACDCBBBCCEAAB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 3 1 1 33
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 1 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 1 0 33

Geometri S D Y B%

İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Kütle Merkezi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Basit Makineler 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 2 2 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Doppler Olayı 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0
Bitkilerde Hareket 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Hareket 1 0 0 0
Dormansi ve Çimlenme 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Kan Damarları ve Dolaşımı 1 0 1 0
Menstrual Döngü 1 0 1 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Paratiroid Bezi 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN YÖRÜK 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
368,930 195,840 1 1 1 1 23

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4253

SAY
299,830 259,460 1 13 13 72 1289

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4298

EA
395,948 246,220 1 1 1 1 42

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4298

Katılımlar: 3 22 22 193 4337

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70

TYT Fen 20 11 5 9,75 49

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,33 1,28 1,49

Edebiyat 18 16 1 15,75 88 11,25 2,99 2,70

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 7,25 2,20 2,52

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,58 0,88 0,92

Edebiyat-Sosyal-1 40 35 4 34,00 85 25,42 7,35 7,63

Tarih-2 11 7 0 7,00 64 3,08 1,51 1,24

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 4,00 1,92 1,10

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,42 0,34 0,44

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,33 0,43 0,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 3,17 1,05 0,60

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 46 22 2 21,50 47 11,00 5,25 3,73

Matematik-2 30 24 3 23,25 78 12,92 15,25 10,63

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,33 3,88 2,91

Matematik 40 24 3 23,25 58 14,25 19,12 13,53

Toplam: 286 173 26 166,50 58 115,73 121,77 90,84

Edebiyat-Sosyal-1 DEEDBCBAEACBCA DCCBCACAcDADEDCDCADeCCbDe

Cevap Anahtarı B DEEDBCBAEACBCAEDCCBCACADDADEDCDCADCCCEDB

Sosyal-2 A ACACC   CDBECABCedCD            BECDBA      

Cevap Anahtarı B ADACACCAADCDBECABCAECDCACACBDCBAABBECDBAEEEBBB

Matematik DDADEDCBEAbDBEdC EBCBaD C EACD          

Cevap Anahtarı B DDADEDCBEADDBEBCBEBCBBDECCEACDEBECBAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Türkçenin Önemli Sözlükleri 1 0 0 0
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Romanın Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Kanunlar Gelişiyor 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Kanunlar Doğuyor 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Emeviler 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 0 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 2 1 1 50
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100
Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Stres ve Günlük Yaşama Etkileri 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 0 0 0
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 2 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 3 3 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÖZDEMİR 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
265,872 195,840 2 5 5 20 465

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4253

SAY
263,358 259,460 2 15 15 90 1720

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4298

EA
344,852 246,220 2 3 3 11 229

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4298

Katılımlar: 3 22 22 193 4337

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 26,12 65

TYT Sosyal 20 12 4 11,12 56

TYT Matematik 40 19 5 17,89 45

TYT Fen 20 13 4 11,56 58

Türkçe 6 5 1 4,75 79 4,33 1,28 1,49

Edebiyat 18 13 3 12,25 68 11,25 2,99 2,70

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 7,25 2,20 2,52

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,58 0,88 0,92

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 7 29,25 73 25,42 7,35 7,63

Matematik-2 30 17 6 15,50 52 12,92 15,25 10,63

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,33 3,88 2,91

Matematik 40 21 6 19,50 49 14,25 19,12 13,53

Toplam: 286 124 34 115,43 40 115,73 121,77 90,84

Edebiyat-Sosyal-1 DaEDBCBAcACBeAdDCCBCA  DDADEbCDCADCCCbDe

Cevap Anahtarı B DEEDBCBAEACBCAEDCCBCACADDADEDCDCADCCCEDB

Matematik DcAD DCBE Da  BdBcBCBdD  CbAC EBE     C 

Cevap Anahtarı B DDADEDCBEADDBEBCBEBCBBDECCEACDEBECBAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Türkçenin Önemli Sözlükleri 1 0 1 0
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Romanın Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Kanunlar Gelişiyor 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 3 2 1 67
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
İNTEGRAL 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 3 2 0 67

Geometri S D Y B%

İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGE S 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
219,985 195,840 3 8 8 54 1143

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4253

SAY
176,130 259,460 3 22 22 179 3732

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4298

EA
207,340 246,220 3 21 21 158 3185

Puanı Hesaplanan: 22 22 193 4298

Katılımlar: 3 22 22 193 4337

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 12 25,00 63

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40

TYT Matematik 40 5 7 3,25 8

TYT Fen 20 6 6 4,50 23

Türkçe 6 3 3 2,25 38 4,33 1,28 1,49

Edebiyat 18 8 9 5,75 32 11,25 2,99 2,70

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 7,25 2,20 2,52

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 2,58 0,88 0,92

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 16 13,00 33 25,42 7,35 7,63

Tarih-2 11 4 7 2,25 20 3,08 1,51 1,24

Coğrafya-2 11 5 6 3,50 32 4,00 1,92 1,10

Felsefe 6 2 3 1,25 21 0,42 0,34 0,44

Felsefe Grubu 6 2 4 1,00 17 0,33 0,43 0,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,17 1,05 0,60

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 46 17 22 11,50 25 11,00 5,25 3,73

Toplam: 286 83 71 65,25 23 115,73 121,77 90,84

Edebiyat-Sosyal-1 DEaDebdeEAbBacdedCB ACcDDADbebeC  C C   

Cevap Anahtarı B DEEDBCBAEACBCAEDCCBCACADDADEDCDCADCCCEDB

Sosyal-2 debCACCddeaDBEdbeeAcCedcCAa DdadAdBECDad      

Cevap Anahtarı B ADACACCAADCDBECABCAECDCACACBDCBAABBECDBAEEEBBB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Türkçenin Önemli Sözlükleri 1 0 1 0
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Toplumcu Gerçekçiler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Romanın Tanımı ve Özellikleri 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 0 1 0
Kanunlar Gelişiyor 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
Kanunlar Doğuyor 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Emeviler 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 2 1 1 50
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 1 0
Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Stres ve Günlük Yaşama Etkileri 1 1 0 100
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 1 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler 1 1 0 100
Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 1 0
Tanım ve Önerme 2 1 1 50
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Bilinç, Dikkat ve Bilinçlilik 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
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