
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP TYT 3 30 30 227 9977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,8 9,7 21,40 10,4 4,5 9,27 12,0 4,4 10,87 8,2 3,6 7,32 54,4 22,2 48,86 283,780

Okul Ortalaması 28,3 8,6 26,12 12,1 3,9 11,12 19,1 4,7 17,88 12,5 3,8 11,56 71,9 21,0 66,68 340,430

KATILIMLAR

1 0 K C  M 40 0 40,00 18 1 17,75 37 2 36,50 17 1 16,75 112 4 111,00 472,690 1 1 1 1 10

2 0 BURAK KAHRAMAN  M 33 7 31,25 15 3 14,25 34 3 33,25 19 1 18,75 101 14 97,50 433,138 2 2 2 4 185

3 0 MİRZA MUSLU   35 5 33,75 13 6 11,50 27 9 24,75 19 1 18,75 94 21 88,75 406,388 1 3 3 10 520

4 0 DİLARA DAĞISTANLI  M 33 7 31,25 14 4 13,00 29 5 27,75 17 3 16,25 93 19 88,25 405,103 3 4 4 11 545

5 0 EREN YÖRÜK  MB 32 8 30,00 20 0 20,00 29 4 28,00 11 5 9,75 92 17 87,75 403,495 1 5 5 14 578

6 0 ECEM SILA AY  M 31 9 28,75 13 4 12,00 30 4 29,00 17 3 16,25 91 20 86,00 398,633 4 6 6 17 671

7 0 SÜMEYYE  MA 32 7 30,25 14 3 13,25 28 4 27,00 16 3 15,25 90 17 85,75 397,643 1 7 7 19 692

8 0 SENA D  M 31 8 29,00 11 2 10,50 31 4 30,00 16 4 15,00 89 18 84,50 394,020 5 8 8 21 785

9 0 BÜŞRA   31 8 29,00 11 5 9,75 31 7 29,25 16 3 15,25 89 23 83,25 390,255 2 9 9 24 879

10 0 SAVAŞ   32 7 30,25 13 2 12,50 22 3 21,25 17 2 16,50 84 14 80,50 381,838 3 10 10 34 1102

11 0 SENA BALI   31 9 28,75 11 7 9,25 29 8 27,00 16 4 15,00 87 28 80,00 380,463 4 11 11 35 1140

12 0 F   29 6 27,50 12 3 11,25 22 2 21,50 19 1 18,75 82 12 79,00 377,755 5 12 12 38 1222

13 0 BİRSU KARADAYI  M 31 8 29,00 12 5 10,75 23 5 21,75 18 2 17,50 84 20 79,00 377,510 6 13 13 40 1229

14 0 HACER   30 10 27,50 11 9 8,75 29 8 27,00 15 5 13,75 85 32 77,00 371,515 6 14 14 46 1406

15 0 KAĞAN AKCAN  M 27 10 24,50 18 2 17,50 21 10 18,50 14 6 12,50 80 28 73,00 359,775 7 15 15 54 1755

16 0 REYHAN ÖZKAYA   29 8 27,00 15 2 14,50 18 6 16,50 16 4 15,00 78 20 73,00 359,550 7 16 16 55 1760

17 0 ESAT VAROL   27 7 25,25 17 2 16,50 14 4 13,00 17 3 16,25 75 16 71,00 353,788 8 17 17 62 1946

18 0 İKLİM KAYTAN   23 14 19,50 13 6 11,50 19 9 16,75 15 5 13,75 70 34 61,50 325,745 9 18 18 89 3023

19 0 SUDE S   26 5 24,75 9 4 8,00 17 3 16,25 11 6 9,50 63 18 58,50 315,833 10 19 19 109 3458

20 0 HAVVANUR ÖZTÜRK  M 30 7 28,25 13 2 12,50 11 3 10,25 8 3 7,25 62 15 58,25 314,533 8 20 20 110 3513

21 0 SEVGİ SEVİNÇ  MA 30 7 28,25 11 6 9,50 7 5 5,75 15 2 14,50 63 20 58,00 314,068 2 21 21 112 3545

22 0 AYŞE H TETİK   31 9 28,75 15 4 14,00 10 5 8,75 4 3 3,25 60 21 54,75 303,738 11 22 22 123 4019

23 0 AHSEN  M 26 13 22,75 12 3 11,25 15 3 14,25 8 8 6,00 61 27 54,25 303,118 9 23 23 126 4056

24 0 HAVVANUR S  M 26 13 22,75 14 3 13,25 11 4 10,00 3 4 2,00 54 24 48,00 284,083 10 24 24 144 4989

25 0 ZEHRA A   28 11 25,25 9 8 7,00 9 2 8,50 6 3 5,25 52 24 46,00 277,848 12 25 25 153 5306

26 0 ADİL GEZER  M 22 10 19,50 9 4 8,00 10 4 9,00 10 5 8,75 51 23 45,25 276,470 11 26 26 155 5380

27 0 ÖZGE S  MB 28 12 25,00 10 8 8,00 5 7 3,25 6 6 4,50 49 33 40,75 261,995 2 27 27 174 6202

28 0 A A  M 19 14 15,50 6 3 5,25 3 4 2,00 4 10 1,50 32 31 24,25 213,280 12 28 28 212 8424

29 0 OSMAN KAMIŞ   22 15 18,25 1 2 0,50 1 3 0,25 5 7 3,25 29 27 22,25 206,953 13 29 29 214 8634

30 0 ENES ÖZDEMİR  M 3 4 2,00 3 5 1,75 0 2 -0,50 6 11 3,25 151,555 13 30 30 224 9585
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP TYT 3

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Okul

(30)
28,27 8,60 26,12 2,40 1,50 2,02 2,43 0,93 2,20 3,70 0,73 3,52 3,57 0,77 3,38 16,20 4,07 15,18 2,87 0,67 2,70 3,63 1,57 3,24 4,30 1,57 3,91 4,57 0,63 4,41 71,94 21,04 66,68 340,430

İlçe
(30)

28,27 8,60 26,12 2,40 1,50 2,02 2,43 0,93 2,20 3,70 0,73 3,52 3,57 0,77 3,38 16,20 4,07 15,18 2,87 0,67 2,70 3,63 1,57 3,24 4,30 1,57 3,91 4,57 0,63 4,41 71,94 21,04 66,68 340,430

İl
(227)

25,37 8,76 23,18 2,28 1,33 1,95 2,18 1,04 1,92 3,48 0,78 3,28 3,20 0,92 2,97 13,37 3,64 12,45 1,81 0,54 1,68 2,45 1,50 2,07 3,41 1,29 3,08 3,69 0,70 3,51 61,24 20,50 56,09 307,530

Genel
(9977)

23,83 9,72 21,40 2,17 1,48 1,80 2,09 1,17 1,80 3,06 0,92 2,83 3,06 0,89 2,84 0,01 0,01 0,00 10,47 3,90 9,49 1,50 0,46 1,38 2,07 1,61 1,66 2,88 1,29 2,55 3,28 0,73 3,10 54,42 22,18 48,85 283,780

Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
  

(13)
28,77 8,77 26,58 2,54 1,54 2,15 2,15 1,23 1,85 3,46 0,85 3,25 3,38 1,00 3,13 16,08 4,62 14,92 3,00 0,69 2,83 3,92 1,23 3,62 4,46 1,69 4,04 5,15 0,69 4,98 72,91 22,31 67,35 342,440

 M
(13)

27,08 8,46 24,96 2,23 1,31 1,90 2,62 0,62 2,46 3,69 0,77 3,50 3,62 0,46 3,50 16,62 3,31 15,79 3,00 0,77 2,81 3,38 1,85 2,92 4,15 1,54 3,77 4,08 0,46 3,96 70,47 19,55 65,57 337,220

 MA
(2)

31,00 7,00 29,25 2,00 2,50 1,38 2,00 1,00 1,75 4,50 0,00 4,50 4,00 1,00 3,75 15,00 4,00 14,00 2,50 0,50 2,38 5,00 0,50 4,88 5,00 1,50 4,62 5,50 0,50 5,38 76,50 18,50 71,89 355,860

 MB
(2)

30,00 10,00 27,50 3,00 1,50 2,62 3,50 1,00 3,25 4,50 0,50 4,38 4,00 1,00 3,75 15,50 5,50 14,12 1,50 0,00 1,50 2,00 3,00 1,25 3,50 1,00 3,25 3,00 1,50 2,62 70,50 25,00 64,24 332,740

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ okulunda 30 4

TAVŞANLI ilçesinde 30 4 1
KÜTAHYA ilinde 227 15 3 2

Genelde 9977 864 126 76 41

DERECELER

Genelde sınava 126 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 15. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 3 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 2. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP TYT 3
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0,60 0,33 60

[+] Söz Öbeklerinde Anlam 3 2,37 0,57 79

[+] Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0,70 0,27 70

[+] İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0,53 0,43 53

[-] Parçadaki Cümlelerin İçerik ve
Özellikleri

1 0,40 0,60 40

[+] Ses Bilgisi - Karma 1 0,80 0,13 80

[-] Karma Dil Bilgisi 1 0,47 0,20 47

[-] Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0,47 0,13 47

[+] Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0,63 0,17 63

[+] Sıfat Tamlamaları 1 0,60 0,23 60

[+] Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0,70 0,20 70

[+] Yapısına Göre Cümleler 1 0,53 0,17 53

[+] Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0,73 0,20 73

[+] Noktalama İşaretleri - Karma 2 1,63 0,27 82

[+] Yazım Kuralları - Karma 1 0,50 0,47 50

[+] Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1,83 0,93 61

[+] Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0,90 0,10 90

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

1 0,53 0,33 53

[-] Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0,37 0,57 37

[+] Paragrafı İkiye Ayırma 1 0,57 0,40 57

[+] Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu
Belirleme

1 0,93 0,03 93

[+] Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1,60 0,33 80

[+] Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3,27 0,47 82

[+] Paragrafın Konusu 1 0,57 0,40 57

[+] Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5,07 0,67 84

[+] Cümlede Kavramlar 1 0,97 0 97

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] Tarih ve İnsan 1 0,50 0,50 50

[+] Boylardan Devlete 1 0,80 0,03 80

[-] Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0,10 0,37 10

[+] Sevr Antlaşması 1 0,70 0,20 70

[-] Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0,30 0,40 30

Coğrafya-1
[+] Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0,80 0,13 80

[-] İklim Elemanları / Basınç 1 0,37 0,23 37

[-] Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0,10 0,17 10

[+] Nüfus Piramitleri 1 0,73 0,07 73

[-] Bölge ve Bölge Türleri 1 0,43 0,33 43

Felsefe
[+] MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl
Felsefesinin Düşünce ve Argümanları

1 0,93 0 93

[+] Varlık Felsefesi 1 0,73 0,10 73

[+] Bilgi Felsefesi 1 0,57 0,33 57

[+] Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel
Kavramları

1 0,63 0,17 63

[+] 15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin
Ayırıcı Nitelikleri

1 0,83 0,13 83

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] Bilgi ve İnanç 1 0,57 0,30 57

[-] Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0,37 0,33 37

[+] Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0,87 0,03 87

[+] Din ve Hayat 1 0,87 0,07 87

[+] Dünya ve Ahiret 1 0,90 0,03 90

Felsefe (Seçmeli)
[-] Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin
Önemi

1 0 0 0

[-] Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

[-] 15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin
Düşünce ve Argümanları

1 0 0 0

[-] Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[-] Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0,30 0,23 30

[+] Dört İşlem Yeteneği 1 0,93 0,03 93

[+] Üslü ifadeler 2 1,17 0,10 58

[+] Faktöriyel Kavramı 1 0,80 0,07 80

[+] Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0,87 0,07 87

[+] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1,00 0,70 50

[+] Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1,00 0,67 50

[+] MANTIK 1 0,83 0,10 83

[-] KÜMELER 1 0,33 0,43 33

[+] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0,87 0,03 87

[+] Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0,53 0,07 53

[-] FONKSİYONLAR 1 0,20 0,20 20

[+] PROBLEMLER 13 6,57 1,10 51

[-] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0,17 0,23 17

[+] OLASILIK 1 0,63 0,03 63

Geometri
[-] Üçgende Açılar 1 0,23 0,10 23

[+] Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0,57 0,03 57

[-] Üçgende Açıortay 1 0,20 0,07 20

[-] Üçgende Kenarortay 1 0,10 0,17 10

[-] Dikdörtgen 2 0,50 0,17 25

[-] Paralelkenar 1 0,03 0,03 3

[-] Yamuk 1 0,37 0,03 37

[-] Çokgenler 2 0,87 0,07 43

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan
ve Aralarındaki İlişki

1 0,63 0,17 63

[-] Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0,37 0,47 37

[-] Su Dalgaları 1 0,47 0,27 47

[-] Elektrik Akımı ve Direnç 1 0,37 0,17 37

[-] Küresel Aynalar 1 0,47 0,23 47

[+] Düzgün Doğrusal Hareket 1 0,60 0,17 60

[+] Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0,73 0,10 73

Kimya
[+] Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların
Çalışma Alanları

1 0,93 0,03 93

[-] Periyodik Özellikler 1 0,47 0,40 47

[+] Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0,67 0,13 67

[+] Katılar 1 0,77 0,13 77

[+] Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0,53 0,13 53

[-] Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0,13 0,63 13

[+] Asitler ve Bazlar 1 0,80 0,10 80

Biyoloji
[+] Hayvanlar 1 0,80 0,13 80

[+] Koful 1 0,73 0,10 73

[+] Nükleik Asitler 1 0,77 0,13 77

[+] Soyağaçları (Otozomal) 1 0,60 0,07 60

[+] Eşeysiz Üreme 1 0,77 0,13 77

[+] Güncel Çevre Sorunları 1 0,90 0,07 90



 MA ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP TYT 3

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
 MA

(2)
31,00 7,00 29,25 2,00 2,50 1,38 2,00 1,00 1,75 4,50 0,00 4,50 4,00 1,00 3,75 15,00 4,00 14,00 2,50 0,50 2,38 5,00 0,50 4,88 5,00 1,50 4,62 5,50 0,50 5,38 76,50 18,50 71,89 355,860

Okul
(30)

28,27 8,60 26,12 2,40 1,50 2,02 2,43 0,93 2,20 3,70 0,73 3,52 3,57 0,77 3,38 16,20 4,07 15,18 2,87 0,67 2,70 3,63 1,57 3,24 4,30 1,57 3,91 4,57 0,63 4,41 71,94 21,04 66,68 340,430

İlçe
(30)

28,27 8,60 26,12 2,40 1,50 2,02 2,43 0,93 2,20 3,70 0,73 3,52 3,57 0,77 3,38 16,20 4,07 15,18 2,87 0,67 2,70 3,63 1,57 3,24 4,30 1,57 3,91 4,57 0,63 4,41 71,94 21,04 66,68 340,430

İl
(227)

25,37 8,76 23,18 2,28 1,33 1,95 2,18 1,04 1,92 3,48 0,78 3,28 3,20 0,92 2,97 13,37 3,64 12,45 1,81 0,54 1,68 2,45 1,50 2,07 3,41 1,29 3,08 3,69 0,70 3,51 61,24 20,50 56,09 307,530

Genel
(9977)

23,83 9,72 21,40 2,17 1,48 1,80 2,09 1,17 1,80 3,06 0,92 2,83 3,06 0,89 2,84 0,01 0,01 0,00 10,47 3,90 9,49 1,50 0,46 1,38 2,07 1,61 1,66 2,88 1,29 2,55 3,28 0,73 3,10 54,42 22,18 48,85 283,780

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
 MA şubesinde 2

Okulunuzda 30 4
TAVŞANLI ilçesinde 30 4 1

KÜTAHYA ilinde 227 15 3 2
Genelde 9977 864 126 76 41

DERECELER

Genelde sınava 864 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 119. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 15 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 5. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 4 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 1. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 1. oldu
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 MA ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP TYT 3
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0,50 0,50 50

[+] Söz Öbeklerinde Anlam 3 2,00 1,00 67

[+] Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1,00 0 100

[+] İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1,00 0 100

[+] Parçadaki Cümlelerin İçerik ve
Özellikleri

1 0,50 0,50 50

[+] Ses Bilgisi - Karma 1 1,00 0 100

[+] Karma Dil Bilgisi 1 1,00 0 100

[+] Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0,50 0,50 50

[+] Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1,00 0 100

[+] Sıfat Tamlamaları 1 0,50 0,50 50

[+] Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0,50 0,50 50

[+] Yapısına Göre Cümleler 1 1,00 0 100

[+] Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1,00 0 100

[+] Noktalama İşaretleri - Karma 2 2,00 0 100

[-] Yazım Kuralları - Karma 1 0 1,00 0

[+] Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2,00 0,50 67

[+] Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1,00 0 100

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

1 0,50 0,50 50

[+] Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0,50 0,50 50

[+] Paragrafı İkiye Ayırma 1 1,00 0 100

[+] Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu
Belirleme

1 1,00 0 100

[+] Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2,00 0 100

[+] Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2,50 0,50 63

[+] Paragrafın Konusu 1 1,00 0 100

[+] Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5,00 0,50 83

[+] Cümlede Kavramlar 1 1,00 0 100

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] Tarih ve İnsan 1 0,50 0,50 50

[+] Boylardan Devlete 1 0,50 0,50 50

[-] Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0,50 0

[+] Sevr Antlaşması 1 1,00 0 100

[-] Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1,00 0

Coğrafya-1
[-] Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1,00 0

[-] İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

[-] Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

[+] Nüfus Piramitleri 1 1,00 0 100

[+] Bölge ve Bölge Türleri 1 1,00 0 100

Felsefe
[+] MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl
Felsefesinin Düşünce ve Argümanları

1 1,00 0 100

[+] Varlık Felsefesi 1 0,50 0 50

[+] Bilgi Felsefesi 1 1,00 0 100

[+] Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel
Kavramları

1 1,00 0 100

[+] 15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin
Ayırıcı Nitelikleri

1 1,00 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] Bilgi ve İnanç 1 0,50 0,50 50

[+] Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0,50 0,50 50

[+] Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1,00 0 100

[+] Din ve Hayat 1 1,00 0 100

[+] Dünya ve Ahiret 1 1,00 0 100

Felsefe (Seçmeli)
[-] Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin
Önemi

1 0 0 0

[-] Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

[-] 15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin
Düşünce ve Argümanları

1 0 0 0

[-] Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0,50 0 50

[+] Dört İşlem Yeteneği 1 1,00 0 100

[+] Üslü ifadeler 2 1,50 0 75

[+] Faktöriyel Kavramı 1 1,00 0 100

[+] Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1,00 0 100

[+] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1,00 1,00 50

[-] Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0,50 1,50 25

[+] MANTIK 1 1,00 0 100

[-] KÜMELER 1 0 0 0

[+] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1,00 0 100

[+] Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0,50 0,50 50

[-] FONKSİYONLAR 1 0 0,50 0

[-] PROBLEMLER 13 5,50 0,50 42

[-] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0 0 0

[+] OLASILIK 1 0,50 0 50

Geometri
[+] Üçgende Açılar 1 0,50 0 50

[+] Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0,50 0 50

[-] Üçgende Açıortay 1 0 0 0

[-] Üçgende Kenarortay 1 0 0 0

[-] Dikdörtgen 2 0,50 0 25

[-] Paralelkenar 1 0 0 0

[+] Yamuk 1 0,50 0 50

[-] Çokgenler 2 0,50 0,50 25

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan
ve Aralarındaki İlişki

1 1,00 0 100

[+] Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0,50 0,50 50

[+] Su Dalgaları 1 0,50 0 50

[+] Elektrik Akımı ve Direnç 1 0,50 0 50

[+] Küresel Aynalar 1 0,50 0 50

[+] Düzgün Doğrusal Hareket 1 1,00 0 100

[+] Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1,00 0 100

Kimya
[+] Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların
Çalışma Alanları

1 1,00 0 100

[+] Periyodik Özellikler 1 0,50 0,50 50

[+] Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1,00 0 100

[+] Katılar 1 1,00 0 100

[+] Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0,50 0,50 50

[-] Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0,50 0

[+] Asitler ve Bazlar 1 1,00 0 100

Biyoloji
[+] Hayvanlar 1 0,50 0,50 50

[+] Koful 1 1,00 0 100

[+] Nükleik Asitler 1 1,00 0 100

[+] Soyağaçları (Otozomal) 1 1,00 0 100

[+] Eşeysiz Üreme 1 1,00 0 100

[+] Güncel Çevre Sorunları 1 1,00 0 100



   ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP TYT 3

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
  

(13)
28,77 8,77 26,58 2,54 1,54 2,15 2,15 1,23 1,85 3,46 0,85 3,25 3,38 1,00 3,13 16,08 4,62 14,92 3,00 0,69 2,83 3,92 1,23 3,62 4,46 1,69 4,04 5,15 0,69 4,98 72,91 22,31 67,35 342,440

Okul
(30)

28,27 8,60 26,12 2,40 1,50 2,02 2,43 0,93 2,20 3,70 0,73 3,52 3,57 0,77 3,38 16,20 4,07 15,18 2,87 0,67 2,70 3,63 1,57 3,24 4,30 1,57 3,91 4,57 0,63 4,41 71,94 21,04 66,68 340,430

İlçe
(30)

28,27 8,60 26,12 2,40 1,50 2,02 2,43 0,93 2,20 3,70 0,73 3,52 3,57 0,77 3,38 16,20 4,07 15,18 2,87 0,67 2,70 3,63 1,57 3,24 4,30 1,57 3,91 4,57 0,63 4,41 71,94 21,04 66,68 340,430

İl
(227)

25,37 8,76 23,18 2,28 1,33 1,95 2,18 1,04 1,92 3,48 0,78 3,28 3,20 0,92 2,97 13,37 3,64 12,45 1,81 0,54 1,68 2,45 1,50 2,07 3,41 1,29 3,08 3,69 0,70 3,51 61,24 20,50 56,09 307,530

Genel
(9977)

23,83 9,72 21,40 2,17 1,48 1,80 2,09 1,17 1,80 3,06 0,92 2,83 3,06 0,89 2,84 0,01 0,01 0,00 10,47 3,90 9,49 1,50 0,46 1,38 2,07 1,61 1,66 2,88 1,29 2,55 3,28 0,73 3,10 54,42 22,18 48,85 283,780

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
   şubesinde 13
Okulunuzda 30 4

TAVŞANLI ilçesinde 30 4 1
KÜTAHYA ilinde 227 15 3 2

Genelde 9977 864 126 76 41

DERECELER

Genelde sınava 864 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 156. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 15 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 6. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 4 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 2. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 2. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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   ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP TYT 3
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0,53 0,40 53

[+] Söz Öbeklerinde Anlam 3 2,40 0,60 80

[+] Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0,73 0,27 73

[+] İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0,53 0,47 53

[-] Parçadaki Cümlelerin İçerik ve
Özellikleri

1 0,47 0,53 47

[+] Ses Bilgisi - Karma 1 0,80 0,20 80

[-] Karma Dil Bilgisi 1 0,40 0,20 40

[-] Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0,40 0,20 40

[+] Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0,67 0,13 67

[+] Sıfat Tamlamaları 1 0,53 0,27 53

[+] Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0,67 0,27 67

[+] Yapısına Göre Cümleler 1 0,53 0,13 53

[+] Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0,80 0,20 80

[+] Noktalama İşaretleri - Karma 2 1,73 0,13 87

[+] Yazım Kuralları - Karma 1 0,67 0,33 67

[+] Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1,93 0,87 64

[+] Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1,00 0 100

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

1 0,53 0,27 53

[-] Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0,33 0,67 33

[+] Paragrafı İkiye Ayırma 1 0,67 0,33 67

[+] Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu
Belirleme

1 1,00 0 100

[+] Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1,73 0,27 87

[+] Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3,27 0,60 82

[+] Paragrafın Konusu 1 0,53 0,47 53

[+] Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5,20 0,73 87

[+] Cümlede Kavramlar 1 1,00 0 100

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] Tarih ve İnsan 1 0,53 0,47 53

[+] Boylardan Devlete 1 0,80 0,07 80

[-] Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0,07 0,53 7

[+] Sevr Antlaşması 1 0,73 0,13 73

[-] Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0,33 0,47 33

Coğrafya-1
[+] Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0,80 0,13 80

[-] İklim Elemanları / Basınç 1 0,27 0,27 27

[-] Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0,27 0

[+] Nüfus Piramitleri 1 0,73 0,07 73

[-] Bölge ve Bölge Türleri 1 0,33 0,47 33

Felsefe
[+] MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl
Felsefesinin Düşünce ve Argümanları

1 0,93 0 93

[+] Varlık Felsefesi 1 0,60 0,13 60

[+] Bilgi Felsefesi 1 0,60 0,33 60

[+] Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel
Kavramları

1 0,60 0,20 60

[+] 15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin
Ayırıcı Nitelikleri

1 0,87 0,07 87

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] Bilgi ve İnanç 1 0,53 0,40 53

[-] Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0,33 0,40 33

[+] Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0,93 0 93

[+] Din ve Hayat 1 0,80 0,13 80

[+] Dünya ve Ahiret 1 0,87 0,07 87

Felsefe (Seçmeli)
[-] Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin
Önemi

1 0 0 0

[-] Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

[-] 15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin
Düşünce ve Argümanları

1 0 0 0

[-] Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[-] Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0,27 0,27 27

[+] Dört İşlem Yeteneği 1 1,00 0 100

[+] Üslü ifadeler 2 1,13 0,07 57

[+] Faktöriyel Kavramı 1 0,73 0,13 73

[+] Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0,87 0,13 87

[+] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1,00 0,67 50

[-] Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0,73 0,93 37

[+] MANTIK 1 0,93 0 93

[-] KÜMELER 1 0,27 0,33 27

[+] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0,93 0 93

[+] Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0,67 0,07 67

[-] FONKSİYONLAR 1 0,13 0,27 13

[+] PROBLEMLER 13 6,53 1,27 50

[-] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0,07 0,33 7

[+] OLASILIK 1 0,67 0,07 67

Geometri
[-] Üçgende Açılar 1 0,27 0,07 27

[+] Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0,53 0,07 53

[-] Üçgende Açıortay 1 0,20 0 20

[-] Üçgende Kenarortay 1 0,07 0,20 7

[-] Dikdörtgen 2 0,67 0,13 33

[-] Paralelkenar 1 0 0 0

[-] Yamuk 1 0,33 0,07 33

[-] Çokgenler 2 0,87 0,13 43

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan
ve Aralarındaki İlişki

1 0,67 0,13 67

[-] Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0,33 0,47 33

[-] Su Dalgaları 1 0,47 0,27 47

[+] Elektrik Akımı ve Direnç 1 0,53 0,07 53

[+] Küresel Aynalar 1 0,53 0,13 53

[+] Düzgün Doğrusal Hareket 1 0,73 0,07 73

[+] Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0,80 0 80

Kimya
[+] Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların
Çalışma Alanları

1 1,00 0 100

[+] Periyodik Özellikler 1 0,60 0,40 60

[+] Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0,73 0,13 73

[+] Katılar 1 0,73 0,13 73

[+] Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0,60 0,20 60

[-] Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0,73 0

[+] Asitler ve Bazlar 1 0,87 0,07 87

Biyoloji
[+] Hayvanlar 1 0,80 0,20 80

[+] Koful 1 0,87 0,13 87

[+] Nükleik Asitler 1 0,93 0,07 93

[+] Soyağaçları (Otozomal) 1 0,73 0,13 73

[+] Eşeysiz Üreme 1 0,93 0,07 93

[+] Güncel Çevre Sorunları 1 0,93 0,07 93



 M ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP TYT 3

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
 M
(13)

27,08 8,46 24,96 2,23 1,31 1,90 2,62 0,62 2,46 3,69 0,77 3,50 3,62 0,46 3,50 16,62 3,31 15,79 3,00 0,77 2,81 3,38 1,85 2,92 4,15 1,54 3,77 4,08 0,46 3,96 70,47 19,55 65,57 337,220

Okul
(30)

28,27 8,60 26,12 2,40 1,50 2,02 2,43 0,93 2,20 3,70 0,73 3,52 3,57 0,77 3,38 16,20 4,07 15,18 2,87 0,67 2,70 3,63 1,57 3,24 4,30 1,57 3,91 4,57 0,63 4,41 71,94 21,04 66,68 340,430

İlçe
(30)

28,27 8,60 26,12 2,40 1,50 2,02 2,43 0,93 2,20 3,70 0,73 3,52 3,57 0,77 3,38 16,20 4,07 15,18 2,87 0,67 2,70 3,63 1,57 3,24 4,30 1,57 3,91 4,57 0,63 4,41 71,94 21,04 66,68 340,430

İl
(227)

25,37 8,76 23,18 2,28 1,33 1,95 2,18 1,04 1,92 3,48 0,78 3,28 3,20 0,92 2,97 13,37 3,64 12,45 1,81 0,54 1,68 2,45 1,50 2,07 3,41 1,29 3,08 3,69 0,70 3,51 61,24 20,50 56,09 307,530

Genel
(9977)

23,83 9,72 21,40 2,17 1,48 1,80 2,09 1,17 1,80 3,06 0,92 2,83 3,06 0,89 2,84 0,01 0,01 0,00 10,47 3,90 9,49 1,50 0,46 1,38 2,07 1,61 1,66 2,88 1,29 2,55 3,28 0,73 3,10 54,42 22,18 48,85 283,780

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
 M şubesinde 13
Okulunuzda 30 4

TAVŞANLI ilçesinde 30 4 1
KÜTAHYA ilinde 227 15 3 2

Genelde 9977 864 126 76 41

DERECELER

Genelde sınava 864 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 173. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 15 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 7. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 4 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 3. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 3. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



 M ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP TYT 3
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0,57 0,36 57

[+] Söz Öbeklerinde Anlam 3 2,36 0,57 79

[+] Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0,68 0,29 68

[+] İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0,54 0,43 54

[-] Parçadaki Cümlelerin İçerik ve
Özellikleri

1 0,39 0,61 39

[+] Ses Bilgisi - Karma 1 0,79 0,14 79

[-] Karma Dil Bilgisi 1 0,46 0,18 46

[-] Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0,46 0,11 46

[+] Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0,64 0,14 64

[+] Sıfat Tamlamaları 1 0,57 0,25 57

[+] Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0,68 0,21 68

[+] Yapısına Göre Cümleler 1 0,54 0,14 54

[+] Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0,75 0,18 75

[+] Noktalama İşaretleri - Karma 2 1,64 0,25 82

[+] Yazım Kuralları - Karma 1 0,54 0,43 54

[+] Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1,79 0,96 60

[+] Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0,96 0,04 96

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

1 0,54 0,32 54

[-] Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0,32 0,61 32

[+] Paragrafı İkiye Ayırma 1 0,57 0,39 57

[+] Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu
Belirleme

1 0,93 0,04 93

[+] Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1,61 0,32 80

[+] Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3,25 0,46 81

[+] Paragrafın Konusu 1 0,57 0,39 57

[+] Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5,04 0,68 84

[+] Cümlede Kavramlar 1 0,96 0 96

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] Tarih ve İnsan 1 0,50 0,50 50

[+] Boylardan Devlete 1 0,79 0,04 79

[-] Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0,07 0,36 7

[+] Sevr Antlaşması 1 0,71 0,18 71

[-] Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0,29 0,43 29

Coğrafya-1
[+] Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0,79 0,14 79

[-] İklim Elemanları / Basınç 1 0,32 0,25 32

[-] Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0,07 0,14 7

[+] Nüfus Piramitleri 1 0,75 0,04 75

[-] Bölge ve Bölge Türleri 1 0,43 0,36 43

Felsefe
[+] MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl
Felsefesinin Düşünce ve Argümanları

1 0,93 0 93

[+] Varlık Felsefesi 1 0,71 0,11 71

[+] Bilgi Felsefesi 1 0,54 0,36 54

[+] Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel
Kavramları

1 0,64 0,14 64

[+] 15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin
Ayırıcı Nitelikleri

1 0,82 0,14 82

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] Bilgi ve İnanç 1 0,54 0,32 54

[-] Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0,36 0,32 36

[+] Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0,89 0 89

[+] Din ve Hayat 1 0,86 0,07 86

[+] Dünya ve Ahiret 1 0,89 0,04 89

Felsefe (Seçmeli)
[-] Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin
Önemi

1 0 0 0

[-] Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

[-] 15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin
Düşünce ve Argümanları

1 0 0 0

[-] Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[-] Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0,29 0,25 29

[+] Dört İşlem Yeteneği 1 0,93 0,04 93

[+] Üslü ifadeler 2 1,18 0,11 59

[+] Faktöriyel Kavramı 1 0,79 0,07 79

[+] Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0,89 0,07 89

[+] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1,00 0,68 50

[-] Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0,96 0,68 48

[+] MANTIK 1 0,86 0,07 86

[-] KÜMELER 1 0,32 0,43 32

[+] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0,89 0,04 89

[+] Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0,54 0,07 54

[-] FONKSİYONLAR 1 0,18 0,21 18

[+] PROBLEMLER 13 6,61 1,00 51

[-] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0,18 0,21 18

[+] OLASILIK 1 0,64 0,04 64

Geometri
[-] Üçgende Açılar 1 0,25 0,11 25

[+] Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0,57 0,04 57

[-] Üçgende Açıortay 1 0,21 0,07 21

[-] Üçgende Kenarortay 1 0,07 0,18 7

[-] Dikdörtgen 2 0,54 0,18 27

[-] Paralelkenar 1 0,04 0,04 4

[-] Yamuk 1 0,36 0,04 36

[-] Çokgenler 2 0,93 0,07 46

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan
ve Aralarındaki İlişki

1 0,64 0,14 64

[-] Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0,36 0,50 36

[-] Su Dalgaları 1 0,46 0,29 46

[-] Elektrik Akımı ve Direnç 1 0,39 0,14 39

[+] Küresel Aynalar 1 0,50 0,18 50

[+] Düzgün Doğrusal Hareket 1 0,61 0,18 61

[+] Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0,79 0,04 79

Kimya
[+] Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların
Çalışma Alanları

1 0,93 0,04 93

[+] Periyodik Özellikler 1 0,50 0,43 50

[+] Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0,71 0,14 71

[+] Katılar 1 0,75 0,14 75

[+] Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0,54 0,14 54

[-] Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0,11 0,64 11

[+] Asitler ve Bazlar 1 0,82 0,07 82

Biyoloji
[+] Hayvanlar 1 0,79 0,14 79

[+] Koful 1 0,75 0,11 75

[+] Nükleik Asitler 1 0,82 0,07 82

[+] Soyağaçları (Otozomal) 1 0,64 0,07 64

[+] Eşeysiz Üreme 1 0,75 0,14 75

[+] Güncel Çevre Sorunları 1 0,93 0,04 93



 MB ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP TYT 3

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
 MB

(2)
30,00 10,00 27,50 3,00 1,50 2,62 3,50 1,00 3,25 4,50 0,50 4,38 4,00 1,00 3,75 15,50 5,50 14,12 1,50 0,00 1,50 2,00 3,00 1,25 3,50 1,00 3,25 3,00 1,50 2,62 70,50 25,00 64,24 332,740

Okul
(30)

28,27 8,60 26,12 2,40 1,50 2,02 2,43 0,93 2,20 3,70 0,73 3,52 3,57 0,77 3,38 16,20 4,07 15,18 2,87 0,67 2,70 3,63 1,57 3,24 4,30 1,57 3,91 4,57 0,63 4,41 71,94 21,04 66,68 340,430

İlçe
(30)

28,27 8,60 26,12 2,40 1,50 2,02 2,43 0,93 2,20 3,70 0,73 3,52 3,57 0,77 3,38 16,20 4,07 15,18 2,87 0,67 2,70 3,63 1,57 3,24 4,30 1,57 3,91 4,57 0,63 4,41 71,94 21,04 66,68 340,430

İl
(227)

25,37 8,76 23,18 2,28 1,33 1,95 2,18 1,04 1,92 3,48 0,78 3,28 3,20 0,92 2,97 13,37 3,64 12,45 1,81 0,54 1,68 2,45 1,50 2,07 3,41 1,29 3,08 3,69 0,70 3,51 61,24 20,50 56,09 307,530

Genel
(9977)

23,83 9,72 21,40 2,17 1,48 1,80 2,09 1,17 1,80 3,06 0,92 2,83 3,06 0,89 2,84 0,01 0,01 0,00 10,47 3,90 9,49 1,50 0,46 1,38 2,07 1,61 1,66 2,88 1,29 2,55 3,28 0,73 3,10 54,42 22,18 48,85 283,780

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
 MB şubesinde 2

Okulunuzda 30 4
TAVŞANLI ilçesinde 30 4 1

KÜTAHYA ilinde 227 15 3 2
Genelde 9977 864 126 76 41

DERECELER

Genelde sınava 864 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 188. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 15 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 8. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 4 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 4. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 4. oldu
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 MB ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP TYT 3
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0,60 0,33 60

[+] Söz Öbeklerinde Anlam 3 2,37 0,57 79

[+] Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0,70 0,27 70

[+] İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0,53 0,43 53

[-] Parçadaki Cümlelerin İçerik ve
Özellikleri

1 0,40 0,60 40

[+] Ses Bilgisi - Karma 1 0,80 0,13 80

[-] Karma Dil Bilgisi 1 0,47 0,20 47

[-] Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0,47 0,13 47

[+] Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0,63 0,17 63

[+] Sıfat Tamlamaları 1 0,60 0,23 60

[+] Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0,70 0,20 70

[+] Yapısına Göre Cümleler 1 0,53 0,17 53

[+] Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0,73 0,20 73

[+] Noktalama İşaretleri - Karma 2 1,63 0,27 82

[+] Yazım Kuralları - Karma 1 0,50 0,47 50

[+] Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1,83 0,93 61

[+] Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0,90 0,10 90

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

1 0,53 0,33 53

[-] Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0,37 0,57 37

[+] Paragrafı İkiye Ayırma 1 0,57 0,40 57

[+] Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu
Belirleme

1 0,93 0,03 93

[+] Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1,60 0,33 80

[+] Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3,27 0,47 82

[+] Paragrafın Konusu 1 0,57 0,40 57

[+] Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5,07 0,67 84

[+] Cümlede Kavramlar 1 0,97 0 97

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] Tarih ve İnsan 1 0,50 0,50 50

[+] Boylardan Devlete 1 0,80 0,03 80

[-] Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0,10 0,37 10

[+] Sevr Antlaşması 1 0,70 0,20 70

[-] Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0,30 0,40 30

Coğrafya-1
[+] Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0,80 0,13 80

[-] İklim Elemanları / Basınç 1 0,37 0,23 37

[-] Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0,10 0,17 10

[+] Nüfus Piramitleri 1 0,73 0,07 73

[-] Bölge ve Bölge Türleri 1 0,43 0,33 43

Felsefe
[+] MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl
Felsefesinin Düşünce ve Argümanları

1 0,93 0 93

[+] Varlık Felsefesi 1 0,73 0,10 73

[+] Bilgi Felsefesi 1 0,57 0,33 57

[+] Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel
Kavramları

1 0,63 0,17 63

[+] 15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin
Ayırıcı Nitelikleri

1 0,83 0,13 83

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] Bilgi ve İnanç 1 0,57 0,30 57

[-] Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0,37 0,33 37

[+] Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0,87 0,03 87

[+] Din ve Hayat 1 0,87 0,07 87

[+] Dünya ve Ahiret 1 0,90 0,03 90

Felsefe (Seçmeli)
[-] Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin
Önemi

1 0 0 0

[-] Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

[-] 15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin
Düşünce ve Argümanları

1 0 0 0

[-] Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[-] Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0,30 0,23 30

[+] Dört İşlem Yeteneği 1 0,93 0,03 93

[+] Üslü ifadeler 2 1,17 0,10 58

[+] Faktöriyel Kavramı 1 0,80 0,07 80

[+] Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0,87 0,07 87

[+] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1,00 0,70 50

[+] Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1,00 0,67 50

[+] MANTIK 1 0,83 0,10 83

[-] KÜMELER 1 0,33 0,43 33

[+] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0,87 0,03 87

[+] Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0,53 0,07 53

[-] FONKSİYONLAR 1 0,20 0,20 20

[+] PROBLEMLER 13 6,57 1,10 51

[-] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0,17 0,23 17

[+] OLASILIK 1 0,63 0,03 63

Geometri
[-] Üçgende Açılar 1 0,23 0,10 23

[+] Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0,57 0,03 57

[-] Üçgende Açıortay 1 0,20 0,07 20

[-] Üçgende Kenarortay 1 0,10 0,17 10

[-] Dikdörtgen 2 0,50 0,17 25

[-] Paralelkenar 1 0,03 0,03 3

[-] Yamuk 1 0,37 0,03 37

[-] Çokgenler 2 0,87 0,07 43

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan
ve Aralarındaki İlişki

1 0,63 0,17 63

[-] Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0,37 0,47 37

[-] Su Dalgaları 1 0,47 0,27 47

[-] Elektrik Akımı ve Direnç 1 0,37 0,17 37

[-] Küresel Aynalar 1 0,47 0,23 47

[+] Düzgün Doğrusal Hareket 1 0,60 0,17 60

[+] Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0,73 0,10 73

Kimya
[+] Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların
Çalışma Alanları

1 0,93 0,03 93

[-] Periyodik Özellikler 1 0,47 0,40 47

[+] Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0,67 0,13 67

[+] Katılar 1 0,77 0,13 77

[+] Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0,53 0,13 53

[-] Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0,13 0,63 13

[+] Asitler ve Bazlar 1 0,80 0,10 80

Biyoloji
[+] Hayvanlar 1 0,80 0,13 80

[+] Koful 1 0,73 0,10 73

[+] Nükleik Asitler 1 0,77 0,13 77

[+] Soyağaçları (Otozomal) 1 0,60 0,07 60

[+] Eşeysiz Üreme 1 0,77 0,13 77

[+] Güncel Çevre Sorunları 1 0,90 0,07 90



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE H TETİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,738 283,780 11 22 22 123 4019

Puanı Hesaplanan: 30 30 225 9744

Katılımlar: 13 30 30 227 9977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,58 26,12 21,40

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,15 2,02 1,80

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,85 2,20 1,80

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,25 3,52 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,13 3,38 2,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,38 11,12 9,27

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 14,92 15,18 9,49

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,83 2,70 1,38

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 17,75 17,88 10,87

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,62 3,24 1,66

Kimya 7 1 1 0,75 11 4,04 3,91 2,55

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 4,98 4,41 3,10

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 12,63 11,56 7,32

Toplam: 120 60 21 54,75 46 67,35 66,68 48,87

TYT Türkçe EaCbBaDcDEECDBAADCdDDcCAcCCeCEBDDBBBDCeE

Cevap Anahtarı A EBCDBDDADEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal CAdBEBDcCcECD DeDAEB     

Cevap Anahtarı A CABBEBDDCAECDDDCDAEBACBCB

TYT Matematik  E  DBBCe CDE  D B a   b     e        a 

Cevap Anahtarı A BECBDBBCCDCDEBCDDBECBCDDDBACDBCCDDEEDADB

TYT Fen        Ca     cbD AB

Cevap Anahtarı A CBBAECDCDDACDBDCDEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yapısına Göre Cümleler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 2 15
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hayvanlar 1 0 1 0
Koful 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
390,255 283,780 2 9 9 24 879

Puanı Hesaplanan: 30 30 225 9744

Katılımlar: 13 30 30 227 9977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 26,58 26,12 21,40

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,15 2,02 1,80

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,85 2,20 1,80

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,25 3,52 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,13 3,38 2,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,38 11,12 9,27

Matematik-1 30 24 6 22,50 75 14,92 15,18 9,49

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,83 2,70 1,38

TYT Matematik 40 31 7 29,25 73 17,75 17,88 10,87

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,62 3,24 1,66

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,04 3,91 2,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,98 4,41 3,10

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 12,63 11,56 7,32

Toplam: 120 89 23 83,25 69 67,35 66,68 48,87

TYT Türkçe aBCDcaDADEEC BAADCBDacbAECCeCEBDDBBBbCCE

Cevap Anahtarı A EBCDBDDADEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal CA ebB  CcEaDDDe AEB     

Cevap Anahtarı A CABBEBDDCAECDDDCDAEBACBCB

TYT Matematik BECBDBBeCaCaEBCDDBEaBCDDDBbCeBCC bEE ADB

Cevap Anahtarı A BECBDBBCCDCDEBCDDBECBCDDDBACDBCCDDEEDADB

TYT Fen CeeAECDCDDbC BDCDEAB

Cevap Anahtarı A CBBAECDCDDACDBDCDEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yapısına Göre Cümleler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 11 2 85
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Dikdörtgen 2 2 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hayvanlar 1 1 0 100
Koful 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESAT VAROL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
353,788 283,780 8 17 17 62 1946

Puanı Hesaplanan: 30 30 225 9744

Katılımlar: 13 30 30 227 9977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 26,58 26,12 21,40

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,15 2,02 1,80

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,85 2,20 1,80

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,25 3,52 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,13 3,38 2,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 10,38 11,12 9,27

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 14,92 15,18 9,49

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,83 2,70 1,38

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 17,75 17,88 10,87

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,62 3,24 1,66

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,04 3,91 2,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,98 4,41 3,10

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 12,63 11,56 7,32

Toplam: 120 75 16 71,00 59 67,35 66,68 48,87

TYT Türkçe  BCDBDD   baaBAA CdD BdAECCBCdBDDdBBDCCE

Cevap Anahtarı A EBCDBDDADEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal CABBEBa CAECDDDCeAEB     

Cevap Anahtarı A CABBEBDDCAECDDDCDAEBACBCB

TYT Matematik  EC DBBCe CaEB D B eBCe               D 

Cevap Anahtarı A BECBDBBCCDCDEBCDDBECBCDDDBACDBCCDDEEDADB

TYT Fen CdBeECDCDDACeBDCDEAB

Cevap Anahtarı A CBBAECDCDDACDBDCDEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yapısına Göre Cümleler 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 4 2 31
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hayvanlar 1 1 0 100
Koful 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
F 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
377,755 283,780 5 12 12 38 1222

Puanı Hesaplanan: 30 30 225 9744

Katılımlar: 13 30 30 227 9977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 26,58 26,12 21,40

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,15 2,02 1,80

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,85 2,20 1,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,25 3,52 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,13 3,38 2,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,38 11,12 9,27

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 14,92 15,18 9,49

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,83 2,70 1,38

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 17,75 17,88 10,87

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,62 3,24 1,66

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,04 3,91 2,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,98 4,41 3,10

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 12,63 11,56 7,32

Toplam: 120 82 12 79,00 66 67,35 66,68 48,87

TYT Türkçe CBEDaD   D C DeABDBCDdecACCCBBEDDBBBDbCE

Cevap Anahtarı B CBEDBDEDADECDDAABDBCDBCEACCCBBEDDBBBDCCE

TYT Sosyal  ACBcBD  cE DeDCEA B     

Cevap Anahtarı B BACBEBDDCAECDDDCEADBABCBC

TYT Matematik CE BBD CaC  BE  DDECB BDDDB  b C    E D 

Cevap Anahtarı B CEBBBDBCDCCCBEDBDDECBCBDDDBDCACCDDDEEBDA

TYT Fen BBCEACDCDeCADBDCDBAE

Cevap Anahtarı B BBCEACDCDDCADBDCDBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yapısına Göre Cümleler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 9 1 69
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hayvanlar 1 1 0 100
Koful 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HACER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
371,515 283,780 6 14 14 46 1406

Puanı Hesaplanan: 30 30 225 9744

Katılımlar: 13 30 30 227 9977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 26,58 26,12 21,40

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,15 2,02 1,80

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,85 2,20 1,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,25 3,52 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,13 3,38 2,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 10,38 11,12 9,27

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 14,92 15,18 9,49

Geometri 10 5 4 4,00 40 2,83 2,70 1,38

TYT Matematik 40 29 8 27,00 68 17,75 17,88 10,87

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,62 3,24 1,66

Kimya 7 2 5 0,75 11 4,04 3,91 2,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,98 4,41 3,10

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 12,63 11,56 7,32

Toplam: 120 85 32 77,00 64 67,35 66,68 48,87

TYT Türkçe CBEacbEeceaCDDAABDBCDdCEACeCBBEcDBBBDCCE

Cevap Anahtarı B CBEDBDEDADECDDAABDBCDBCEACCCBBEDDBBBDCCE

TYT Sosyal dAaBdBeaCbEbDeDCEAeB     

Cevap Anahtarı B BACBEBDDCAECDDDCEADBABCBC

TYT Matematik CEBBBDdC eC BEDBDDcCBCBDDeBDCACdDD daBDb

Cevap Anahtarı B CEBBBDBCDCCCBEDBDDECBCBDDDBDCACCDDDEEBDA

TYT Fen BBCEACDCbcaeeBDCDBAE

Cevap Anahtarı B BBCEACDCDDCADBDCDBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yapısına Göre Cümleler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 11 2 85
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 2 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hayvanlar 1 1 0 100
Koful 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKLİM KAYTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
325,745 283,780 9 18 18 89 3023

Puanı Hesaplanan: 30 30 225 9744

Katılımlar: 13 30 30 227 9977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 26,58 26,12 21,40

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,15 2,02 1,80

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,85 2,20 1,80

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,25 3,52 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,13 3,38 2,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,38 11,12 9,27

Matematik-1 30 17 9 14,75 49 14,92 15,18 9,49

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,83 2,70 1,38

TYT Matematik 40 19 9 16,75 42 17,75 17,88 10,87

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,62 3,24 1,66

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,04 3,91 2,55

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,98 4,41 3,10

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 12,63 11,56 7,32

Toplam: 120 70 34 61,50 51 67,35 66,68 48,87

TYT Türkçe CaaDceE  D CacAdBDdCccCEACeCeBEDbBBBDdCE

Cevap Anahtarı B CBEDBDEDADECDDAABDBCDBCEACCCBBEDDBBBDCCE

TYT Sosyal eACBEBe CcECbDDeEAbB     

Cevap Anahtarı B BACBEBDDCAECDDDCEADBABCBC

TYT Matematik CEaBBeBCbeaeBEDBDDdC b DDeB C  C      D 

Cevap Anahtarı B CEBBBDBCDCCCBEDBDDECBCBDDDBDCACCDDDEEBDA

TYT Fen deCEAeDCDaCADBDCDBAb

Cevap Anahtarı B BBCEACDCDDCADBDCDBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yapısına Göre Cümleler 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 7 3 54
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hayvanlar 1 1 0 100
Koful 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRZA MUSLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
406,388 283,780 1 3 3 10 520

Puanı Hesaplanan: 30 30 225 9744

Katılımlar: 13 30 30 227 9977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,58 26,12 21,40

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,15 2,02 1,80

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,85 2,20 1,80

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,25 3,52 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,13 3,38 2,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,38 11,12 9,27

Matematik-1 30 20 8 18,00 60 14,92 15,18 9,49

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,83 2,70 1,38

TYT Matematik 40 27 9 24,75 62 17,75 17,88 10,87

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,62 3,24 1,66

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,04 3,91 2,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,98 4,41 3,10

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 12,63 11,56 7,32

Toplam: 120 94 21 88,75 74 67,35 66,68 48,87

TYT Türkçe EBCDBaDAeEECDBAeDCBDDBCAEeCBCEBDDBBBDbCE

Cevap Anahtarı A EBCDBDDADEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal CAaBdBeeCcECbDDC AEB     

Cevap Anahtarı A CABBEBDDCAECDDDCDAEBACBCB

TYT Matematik aECBDBBCdbCeEBbDcB C CeDDBACcB CDbEE ADB

Cevap Anahtarı A BECBDBBCCDCDEBCDDBECBCDDDBACDBCCDDEEDADB

TYT Fen CBBAECDCDDACeBDCDEAB

Cevap Anahtarı A CBBAECDCDDACDBDCDEAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yapısına Göre Cümleler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 9 2 69
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Dikdörtgen 2 2 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hayvanlar 1 1 0 100
Koful 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN KAMIŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,953 283,780 13 29 29 214 8634

Puanı Hesaplanan: 30 30 225 9744

Katılımlar: 13 30 30 227 9977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 26,58 26,12 21,40

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,15 2,02 1,80

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,85 2,20 1,80

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,25 3,52 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,13 3,38 2,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 1 2 0,50 3 10,38 11,12 9,27

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 14,92 15,18 9,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,83 2,70 1,38

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 17,75 17,88 10,87

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,62 3,24 1,66

Kimya 7 3 3 2,25 32 4,04 3,91 2,55

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 4,98 4,41 3,10

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 12,63 11,56 7,32

Toplam: 120 29 27 22,25 19 67,35 66,68 48,87

TYT Türkçe aBaDccE  bEe DAABDdebdCEACCbdBEDDBBBabdE

Cevap Anahtarı B CBEDBDEDADECDDAABDBCDBCEACCCBBEDDBBBDCCE

TYT Sosyal aAe                      

Cevap Anahtarı B BACBEBDDCAECDDDCEADBABCBC

TYT Matematik  E ae    e                              

Cevap Anahtarı B CEBBBDBCDCCCBEDBDDECBCBDDDBDCACCDDDEEBDA

TYT Fen        Cca AcBeCaBdd

Cevap Anahtarı B BBCEACDCDDCADBDCDBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yapısına Göre Cümleler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 0 3 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hayvanlar 1 0 1 0
Koful 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYHAN ÖZKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
359,550 283,780 7 16 16 55 1760

Puanı Hesaplanan: 30 30 225 9744

Katılımlar: 13 30 30 227 9977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 26,58 26,12 21,40

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,15 2,02 1,80

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,85 2,20 1,80

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,25 3,52 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,13 3,38 2,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 10,38 11,12 9,27

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 14,92 15,18 9,49

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,83 2,70 1,38

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41 17,75 17,88 10,87

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,62 3,24 1,66

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,04 3,91 2,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,98 4,41 3,10

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 12,63 11,56 7,32

Toplam: 120 78 20 73,00 61 67,35 66,68 48,87

TYT Türkçe CaaacD D DEC DAABDdCDBbEACCCeBEDDBBBDaCE

Cevap Anahtarı B CBEDBDEDADECDDAABDBCDBCEACCCBBEDDBBBDCCE

TYT Sosyal  AadEB  CAECDDDCEADB     

Cevap Anahtarı B BACBEBDDCAECDDDCEADBABCBC

TYT Matematik CEaBBD CDe bBEeBDD e  BD DB C eC        

Cevap Anahtarı B CEBBBDBCDCCCBEDBDDECBCBDDDBDCACCDDDEEBDA

TYT Fen BdaaACDCDeCADBDCDBAE

Cevap Anahtarı B BBCEACDCDDCADBDCDBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yapısına Göre Cümleler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 7 1 54
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hayvanlar 1 1 0 100
Koful 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAVAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
381,838 283,780 3 10 10 34 1102

Puanı Hesaplanan: 30 30 225 9744

Katılımlar: 13 30 30 227 9977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 26,58 26,12 21,40

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,15 2,02 1,80

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,85 2,20 1,80

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,25 3,52 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,13 3,38 2,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 10,38 11,12 9,27

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 14,92 15,18 9,49

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,83 2,70 1,38

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 17,75 17,88 10,87

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,62 3,24 1,66

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,04 3,91 2,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,98 4,41 3,10

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 12,63 11,56 7,32

Toplam: 120 84 14 80,50 67 67,35 66,68 48,87

TYT Türkçe CeEaBDEDADECDDAAdDBC BbEAdCCeBcDDBBBDCCE

Cevap Anahtarı B CBEDBDEDADECDDAABDBCDBCEACCCBBEDDBBBDCCE

TYT Sosyal e bB B  C ECDDDCEADB     

Cevap Anahtarı B BACBEBDDCAECDDDCEADBABCBC

TYT Matematik CEBBBD CaC  BE     CB  DDeBc A C   EEBDA

Cevap Anahtarı B CEBBBDBCDCCCBEDBDDECBCBDDDBDCACCDDDEEBDA

TYT Fen BdCE CDCDeCADBDCDBAE

Cevap Anahtarı B BBCEACDCDDCADBDCDBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yapısına Göre Cümleler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 5 1 38
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 2 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hayvanlar 1 1 0 100
Koful 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
380,463 283,780 4 11 11 35 1140

Puanı Hesaplanan: 30 30 225 9744

Katılımlar: 13 30 30 227 9977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,58 26,12 21,40

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,15 2,02 1,80

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,85 2,20 1,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,25 3,52 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,13 3,38 2,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,38 11,12 9,27

Matematik-1 30 22 7 20,25 68 14,92 15,18 9,49

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,83 2,70 1,38

TYT Matematik 40 29 8 27,00 68 17,75 17,88 10,87

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,62 3,24 1,66

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,04 3,91 2,55

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,98 4,41 3,10

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 12,63 11,56 7,32

Toplam: 120 87 28 80,00 67 67,35 66,68 48,87

TYT Türkçe EaCDBaDADcECDBAADCBDDdCAcCCeCdBcDeBBDCCE

Cevap Anahtarı A EBCDBDDADEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal aA BcBD CeECaDcCeAbB     

Cevap Anahtarı A CABBEBDDCAECDDDCDAEBACBCB

TYT Matematik aEC eeBeCaCDEBCDDBECBdDDDBACbBCCDbEE AD 

Cevap Anahtarı A BECBDBBCCDCDEBCDDBECBCDDDBACDBCCDDEEDADB

TYT Fen CBdAdCDCDDACeBDCDEAc

Cevap Anahtarı A CBBAECDCDDACDBDCDEAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yapısına Göre Cümleler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 12 1 92
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Dikdörtgen 2 2 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hayvanlar 1 1 0 100
Koful 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE S 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,833 283,780 10 19 19 109 3458

Puanı Hesaplanan: 30 30 225 9744

Katılımlar: 13 30 30 227 9977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 5 24,75 62 26,58 26,12 21,40

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,15 2,02 1,80

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,85 2,20 1,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,25 3,52 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,13 3,38 2,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 10,38 11,12 9,27

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 14,92 15,18 9,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,83 2,70 1,38

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 17,75 17,88 10,87

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,62 3,24 1,66

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,04 3,91 2,55

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 4,98 4,41 3,10

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 12,63 11,56 7,32

Toplam: 120 63 18 58,50 49 67,35 66,68 48,87

TYT Türkçe EBCDBDe  b   d dDC D cCAECCBCEBDDBBBD CE

Cevap Anahtarı A EBCDBDDADEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal a   EB    ECbbDeDAEB     

Cevap Anahtarı A CABBEBDDCAECDDDCDAEBACBCB

TYT Matematik  ECBDBB ebC E  DDB C  DDDB  bB          

Cevap Anahtarı A BECBDBBCCDCDEBCDDBECBCDDDBACDBCCDDEEDADB

TYT Fen ade  CDCbDAaeBDCD AB

Cevap Anahtarı A CBBAECDCDDACDBDCDEAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yapısına Göre Cümleler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 0 33
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 8 0 62
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hayvanlar 1 1 0 100
Koful 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA A 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,848 283,780 12 25 25 153 5306

Puanı Hesaplanan: 30 30 225 9744

Katılımlar: 13 30 30 227 9977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 26,58 26,12 21,40

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,15 2,02 1,80

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,85 2,20 1,80

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,25 3,52 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 3,13 3,38 2,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 10,38 11,12 9,27

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 14,92 15,18 9,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,83 2,70 1,38

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 17,75 17,88 10,87

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,62 3,24 1,66

Kimya 7 1 2 0,50 7 4,04 3,91 2,55

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,98 4,41 3,10

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 12,63 11,56 7,32

Toplam: 120 52 24 46,00 38 67,35 66,68 48,87

TYT Türkçe CcaDcDE cDabDDAAcDBCDcCcACCCBBEDDBBBbdCE

Cevap Anahtarı B CBEDBDEDADECDDAABDBCDBCEACCCBBEDDBBBDCCE

TYT Sosyal aACB BDeeAE b DedAae     

Cevap Anahtarı B BACBEBDDCAECDDDCEADBABCBC

TYT Matematik  E BB  C CC  Ee  D      Db              

Cevap Anahtarı B CEBBBDBCDCCCBEDBDDECBCBDDDBDCACCDDDEEBDA

TYT Fen        Ca    aDbDBAE

Cevap Anahtarı B BBCEACDCDDCADBDCDBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yapısına Göre Cümleler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 1 15
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hayvanlar 1 1 0 100
Koful 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
A A 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,280 283,780 12 28 28 212 8424

Puanı Hesaplanan: 30 30 225 9744

Katılımlar: 13 30 30 227 9977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 24,96 26,12 21,40

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,90 2,02 1,80

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,46 2,20 1,80

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 3,50 3,52 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,50 3,38 2,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 11,37 11,12 9,27

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 15,79 15,18 9,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,81 2,70 1,38

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 18,60 17,88 10,87

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,92 3,24 1,66

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,77 3,91 2,55

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 3,96 4,41 3,10

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 10,65 11,56 7,32

Toplam: 120 32 31 24,25 20 65,58 66,68 48,87

TYT Türkçe dBacBaE  bcd DbA DBae eEACCCdB DDBaBD dE

Cevap Anahtarı B CBEDBDEDADECDDAABDBCDBCEACCCBBEDDBBBDCCE

TYT Sosyal   a  B  Cc    aCEA B     

Cevap Anahtarı B BACBEBDDCAECDDDCEADBABCBC

TYT Matematik  E aB  d     aD  e                      

Cevap Anahtarı B CEBBBDBCDCCCBEDBDDECBCBDDDBDCACCDDDEEBDA

TYT Fen cdda eDC   Aaa eaBd 

Cevap Anahtarı B BBCEACDCDDCADBDCDBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yapısına Göre Cümleler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 1 33
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hayvanlar 1 0 0 0
Koful 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADİL GEZER 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,470 283,780 11 26 26 155 5380

Puanı Hesaplanan: 30 30 225 9744

Katılımlar: 13 30 30 227 9977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 24,96 26,12 21,40

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,90 2,02 1,80

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,46 2,20 1,80

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,50 3,52 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,50 3,38 2,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 11,37 11,12 9,27

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 15,79 15,18 9,49

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,81 2,70 1,38

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 18,60 17,88 10,87

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,92 3,24 1,66

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,77 3,91 2,55

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,96 4,41 3,10

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 10,65 11,56 7,32

Toplam: 120 51 23 45,25 38 65,58 66,68 48,87

TYT Türkçe CeaDBD   D  eDedcDdCaBdEACeCBB DDBBBD  E

Cevap Anahtarı B CBEDBDEDADECDDAABDBCDBCEACCCBBEDDBBBDCCE

TYT Sosyal  Aaa B   AEaD cCEA B     

Cevap Anahtarı B BACBEBDDCAECDDDCEADBABCBC

TYT Matematik bE BBD  beC  EDB D d           C        

Cevap Anahtarı B CEBBBDBCDCCCBEDBDDECBCBDDDBDCACCDDDEEBDA

TYT Fen BdCa dDCDe ADBD  Bd 

Cevap Anahtarı B BBCEACDCDDCADBDCDBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yapısına Göre Cümleler 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 1 33
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 0 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 1 15
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hayvanlar 1 1 0 100
Koful 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,118 283,780 9 23 23 126 4056

Puanı Hesaplanan: 30 30 225 9744

Katılımlar: 13 30 30 227 9977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 24,96 26,12 21,40

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,90 2,02 1,80

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,46 2,20 1,80

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,50 3,52 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,50 3,38 2,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 11,37 11,12 9,27

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 15,79 15,18 9,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,81 2,70 1,38

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 18,60 17,88 10,87

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,92 3,24 1,66

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,77 3,91 2,55

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,96 4,41 3,10

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 10,65 11,56 7,32

Toplam: 120 61 27 54,25 45 65,58 66,68 48,87

TYT Türkçe EaCacaDb bECDBAecbBDDddAcCCBCcBDDBBBDCCE

Cevap Anahtarı A EBCDBDDADEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal eA B B  C ECbDDCaAEB     

Cevap Anahtarı A CABBEBDDCAECDDDCDAEBACBCB

TYT Matematik  bC DBBCCDCaE  D   a CD D  C B          

Cevap Anahtarı A BECBDBBCCDCDEBCDDBECBCDDDBACDBCCDDEEDADB

TYT Fen add  aDaDaA eBDCD dB

Cevap Anahtarı A CBBAECDCDDACDBDCDEAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yapısına Göre Cümleler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 5 1 38
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hayvanlar 1 1 0 100
Koful 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİRSU KARADAYI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
377,510 283,780 6 13 13 40 1229

Puanı Hesaplanan: 30 30 225 9744

Katılımlar: 13 30 30 227 9977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 24,96 26,12 21,40

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,90 2,02 1,80

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,46 2,20 1,80

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,50 3,52 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,50 3,38 2,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,37 11,12 9,27

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 15,79 15,18 9,49

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,81 2,70 1,38

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 18,60 17,88 10,87

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,92 3,24 1,66

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,77 3,91 2,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,96 4,41 3,10

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,65 11,56 7,32

Toplam: 120 84 20 79,00 66 65,58 66,68 48,87

TYT Türkçe EBCbBaDADbEC BAADCBDadCAECbcCEBDDBBBDbCE

Cevap Anahtarı A EBCDBDDADEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal aA BEBe CcECDDDee EB     

Cevap Anahtarı A CABBEBDDCAECDDDCDAEBACBCB

TYT Matematik aECBDBB C CbEBbD   CBCDDD  CDBaC  a   DB

Cevap Anahtarı A BECBDBBCCDCDEBCDDBECBCDDDBACDBCCDDEEDADB

TYT Fen CBBeECDCaDACDBDCDEAB

Cevap Anahtarı A CBBAECDCDDACDBDCDEAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yapısına Göre Cümleler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 8 0 62
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hayvanlar 1 1 0 100
Koful 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK KAHRAMAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
433,138 283,780 2 2 2 4 185

Puanı Hesaplanan: 30 30 225 9744

Katılımlar: 13 30 30 227 9977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 24,96 26,12 21,40

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,90 2,02 1,80

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,46 2,20 1,80

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,50 3,52 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,50 3,38 2,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,37 11,12 9,27

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 15,79 15,18 9,49

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,81 2,70 1,38

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 18,60 17,88 10,87

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,92 3,24 1,66

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,77 3,91 2,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,96 4,41 3,10

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 10,65 11,56 7,32

Toplam: 120 101 14 97,50 81 65,58 66,68 48,87

TYT Türkçe CBEacDEDADECDDdABDdCDBecACCCBBEDDBBBaCCE

Cevap Anahtarı B CBEDBDEDADECDDAABDBCDBCEACCCBBEDDBBBDCCE

TYT Sosyal  ACBdBD CAECDDDeEAcB     

Cevap Anahtarı B BACBEBDDCAECDDDCEADBABCBC

TYT Matematik CEBBBDBCaCCCBEeBDDECBCBDDDBDCACCa  E BDA

Cevap Anahtarı B CEBBBDBCDCCCBEDBDDECBCBDDDBDCACCDDDEEBDA

TYT Fen BBCEACDCDcCADBDCDBAE

Cevap Anahtarı B BBCEACDCDDCADBDCDBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yapısına Göre Cümleler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 13 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hayvanlar 1 1 0 100
Koful 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA DAĞISTANLI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
405,103 283,780 3 4 4 11 545

Puanı Hesaplanan: 30 30 225 9744

Katılımlar: 13 30 30 227 9977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 24,96 26,12 21,40

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,90 2,02 1,80

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,46 2,20 1,80

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,50 3,52 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,50 3,38 2,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,37 11,12 9,27

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 15,79 15,18 9,49

Geometri 10 6 2 5,50 55 2,81 2,70 1,38

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69 18,60 17,88 10,87

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,92 3,24 1,66

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,77 3,91 2,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,96 4,41 3,10

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,65 11,56 7,32

Toplam: 120 93 19 88,25 74 65,58 66,68 48,87

TYT Türkçe EeCDcaDADEECDBAADCcDadCAECCBCEBcDBBBDCCE

Cevap Anahtarı A EBCDBDDADEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal CAeBdeD C ECbDDCDAEB     

Cevap Anahtarı A CABBEBDDCAECDDDCDAEBACBCB

TYT Matematik BECBDBBCCaCeEB DD  CBCDDDBcC BeC DEd ADB

Cevap Anahtarı A BECBDBBCCDCDEBCDDBECBCDDDBACDBCCDDEEDADB

TYT Fen CBaAECDCDDbbDBDCDEAB

Cevap Anahtarı A CBBAECDCDDACDBDCDEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yapısına Göre Cümleler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 10 1 77
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 1 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hayvanlar 1 1 0 100
Koful 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM SILA AY 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
398,633 283,780 4 6 6 17 671

Puanı Hesaplanan: 30 30 225 9744

Katılımlar: 13 30 30 227 9977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 24,96 26,12 21,40

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,90 2,02 1,80

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,46 2,20 1,80

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,50 3,52 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,50 3,38 2,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,37 11,12 9,27

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 15,79 15,18 9,49

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,81 2,70 1,38

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 18,60 17,88 10,87

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,92 3,24 1,66

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,77 3,91 2,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,96 4,41 3,10

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,65 11,56 7,32

Toplam: 120 91 20 86,00 72 65,58 66,68 48,87

TYT Türkçe aBCDBDDADEECDBAcDCdDDBCAcCadCEBDcBBBadCE

Cevap Anahtarı A EBCDBDDADEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal aA acBe CAECDDD DAEB     

Cevap Anahtarı A CABBEBDDCAECDDDCDAEBACBCB

TYT Matematik BECBDBBCdbCDEdeD  ECBCDDDBAC BCCD   DADB

Cevap Anahtarı A BECBDBBCCDCDEBCDDBECBCDDDBACDBCCDDEEDADB

TYT Fen CBecECDCDDACbBDCDEAB

Cevap Anahtarı A CBBAECDCDDACDBDCDEAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yapısına Göre Cümleler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 11 0 85
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hayvanlar 1 1 0 100
Koful 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ÖZDEMİR 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,555 283,780 13 30 30 224 9585

Puanı Hesaplanan: 30 30 225 9744

Katılımlar: 13 30 30 227 9977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 4 2,00 5 24,96 26,12 21,40

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,90 2,02 1,80

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,46 2,20 1,80

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,50 3,52 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,50 3,38 2,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 5 1,75 9 11,37 11,12 9,27

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 15,79 15,18 9,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,81 2,70 1,38

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 18,60 17,88 10,87

Toplam: 120 6 11 3,25 3 65,58 66,68 48,87

TYT Türkçe  B   c         AcaBa                    

Cevap Anahtarı A EBCDBDDADEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal a  a a D bEC  c          

Cevap Anahtarı A CABBEBDDCAECDDDCDAEBACBCB

TYT Matematik           de                            

Cevap Anahtarı A BECBDBBCCDCDEBCDDBECBCDDDBACDBCCDDEEDADB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 0 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yapısına Göre Cümleler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 1 33
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVANUR ÖZTÜRK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,533 283,780 8 20 20 110 3513

Puanı Hesaplanan: 30 30 225 9744

Katılımlar: 13 30 30 227 9977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 24,96 26,12 21,40

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,90 2,02 1,80

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,46 2,20 1,80

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,50 3,52 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,50 3,38 2,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 11,37 11,12 9,27

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 15,79 15,18 9,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,81 2,70 1,38

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 18,60 17,88 10,87

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,92 3,24 1,66

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,77 3,91 2,55

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 3,96 4,41 3,10

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 10,65 11,56 7,32

Toplam: 120 62 15 58,25 49 65,58 66,68 48,87

TYT Türkçe CaEaBDED  EdDDcABDebDcCEACCCBBEDDBBBD CE

Cevap Anahtarı B CBEDBDEDADECDDAABDBCDBCEACCCBBEDDBBBDCCE

TYT Sosyal  ACBcB    ECbDDCEADB     

Cevap Anahtarı B BACBEBDDCAECDDDCEADBABCBC

TYT Matematik CE BBD CaeC  ED   E     De              

Cevap Anahtarı B CEBBBDBCDCCCBEDBDDECBCBDDDBDCACCDDDEEBDA

TYT Fen  d E  eCa  ADBD DB  

Cevap Anahtarı B BBCEACDCDDCADBDCDBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yapısına Göre Cümleler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 0 2 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 1 15
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hayvanlar 1 1 0 100
Koful 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVANUR S 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,083 283,780 10 24 24 144 4989

Puanı Hesaplanan: 30 30 225 9744

Katılımlar: 13 30 30 227 9977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 24,96 26,12 21,40

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,90 2,02 1,80

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,46 2,20 1,80

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,50 3,52 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,50 3,38 2,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,37 11,12 9,27

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 15,79 15,18 9,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,81 2,70 1,38

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 18,60 17,88 10,87

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,92 3,24 1,66

Kimya 7 1 3 0,25 4 3,77 3,91 2,55

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 3,96 4,41 3,10

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 10,65 11,56 7,32

Toplam: 120 54 24 48,00 40 65,58 66,68 48,87

TYT Türkçe EBCbcaDA EaCeBcdDbaDDcedECCBCEBDDBBBaCCE

Cevap Anahtarı A EBCDBDDADEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal CA BEBa CAECaDDe AEB     

Cevap Anahtarı A CABBEBDDCAECDDDCDAEBACBCB

TYT Matematik  EC DBBCeaCcE    c    DDD               

Cevap Anahtarı A BECBDBBCCDCDEBCDDBECBCDDDBACDBCCDDEEDADB

TYT Fen  e     Cb c e D    B

Cevap Anahtarı A CBBAECDCDDACDBDCDEAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yapısına Göre Cümleler 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 1 23
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hayvanlar 1 1 0 100
Koful 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
K C 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
472,690 283,780 1 1 1 1 10

Puanı Hesaplanan: 30 30 225 9744

Katılımlar: 13 30 30 227 9977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 40 0 40,00 100 24,96 26,12 21,40

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,90 2,02 1,80

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,46 2,20 1,80

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,50 3,52 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,50 3,38 2,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 11,37 11,12 9,27

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 15,79 15,18 9,49

Geometri 10 7 2 6,50 65 2,81 2,70 1,38

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 18,60 17,88 10,87

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,92 3,24 1,66

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,77 3,91 2,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,96 4,41 3,10

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 10,65 11,56 7,32

Toplam: 120 112 4 111,00 93 65,58 66,68 48,87

TYT Türkçe EBCDBDDADEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

Cevap Anahtarı A EBCDBDDADEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal CAeBEBD CAECDDDCDAEB     

Cevap Anahtarı A CABBEBDDCAECDDDCDAEBACBCB

TYT Matematik BECBDBBCCDCDEBCDDBECBCDDDBACDBCCDc EbADB

Cevap Anahtarı A BECBDBBCCDCDEBCDDBECBCDDDBACDBCCDDEEDADB

TYT Fen CBB  CDCcDACDBDCDEAB

Cevap Anahtarı A CBBAECDCDDACDBDCDEAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yapısına Göre Cümleler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 13 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Paralelkenar 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hayvanlar 1 1 0 100
Koful 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN AKCAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
359,775 283,780 7 15 15 54 1755

Puanı Hesaplanan: 30 30 225 9744

Katılımlar: 13 30 30 227 9977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 24,96 26,12 21,40

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,90 2,02 1,80

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,46 2,20 1,80

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,50 3,52 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,50 3,38 2,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,37 11,12 9,27

Matematik-1 30 17 8 15,00 50 15,79 15,18 9,49

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,81 2,70 1,38

TYT Matematik 40 21 10 18,50 46 18,60 17,88 10,87

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,92 3,24 1,66

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,77 3,91 2,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,96 4,41 3,10

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 10,65 11,56 7,32

Toplam: 120 80 28 73,00 61 65,58 66,68 48,87

TYT Türkçe CecDcD  ADaC DAdBDBCDcecACCCeBEDDBBBDeCE

Cevap Anahtarı B CBEDBDEDADECDDAABDBCDBCEACCCBBEDDBBBDCCE

TYT Sosyal BACBdBDDCAECDeDCEADB     

Cevap Anahtarı B BACBEBDDCAECDDDCEADBABCBC

TYT Matematik CEcBBDdCaCd  E BD ECBbBDa BeCe CDe d BD 

Cevap Anahtarı B CEBBBDBCDCCCBEDBDDECBCBDDDBDCACCDDDEEBDA

TYT Fen BdCabdDCaeCADBDCDBAE

Cevap Anahtarı B BBCEACDCDDCADBDCDBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yapısına Göre Cümleler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 8 3 62
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hayvanlar 1 1 0 100
Koful 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA D 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
394,020 283,780 5 8 8 21 785

Puanı Hesaplanan: 30 30 225 9744

Katılımlar: 13 30 30 227 9977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 24,96 26,12 21,40

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,90 2,02 1,80

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,46 2,20 1,80

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,50 3,52 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,50 3,38 2,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 11,37 11,12 9,27

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 15,79 15,18 9,49

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,81 2,70 1,38

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 18,60 17,88 10,87

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,92 3,24 1,66

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,77 3,91 2,55

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,96 4,41 3,10

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,65 11,56 7,32

Toplam: 120 89 18 84,50 70 65,58 66,68 48,87

TYT Türkçe CaEaBDEDbDECDD AcDBCcdCcACCCBBEDDBaBDCCE

Cevap Anahtarı B CBEDBDEDADECDDAABDBCDBCEACCCBBEDDBBBDCCE

TYT Sosyal   aB  D CAECbDD EA B     

Cevap Anahtarı B BACBEBDDCAECDDDCEADBABCBC

TYT Matematik CEaBBDBCaCCCBEeBDDECBCBDDDBDC  Ca  EE DA

Cevap Anahtarı B CEBBBDBCDCCCBEDBDDECBCBDDDBDCACCDDDEEBDA

TYT Fen BdCEACDCaeCADBcCDBAE

Cevap Anahtarı B BBCEACDCDDCADBDCDBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yapısına Göre Cümleler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 12 0 92
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 2 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hayvanlar 1 0 1 0
Koful 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ SEVİNÇ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,068 283,780 2 21 21 112 3545

Puanı Hesaplanan: 30 30 225 9744

Katılımlar: 2 30 30 227 9977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 29,25 26,12 21,40

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,38 2,02 1,80

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,75 2,20 1,80

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,50 3,52 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,75 3,38 2,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 11,38 11,12 9,27

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 14,00 15,18 9,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,38 2,70 1,38

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 16,38 17,88 10,87

Fizik 7 4 0 4,00 57 4,88 3,24 1,66

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,62 3,91 2,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 5,38 4,41 3,10

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 14,88 11,56 7,32

Toplam: 120 63 20 58,00 48 71,88 66,68 48,87

TYT Türkçe CaEaBDEeADaCDDeABDdCDBCEACa BB  DBBBDCCE

Cevap Anahtarı B CBEDBDEDADECDDAABDBCDBCEACCCBBEDDBBBDCCE

TYT Sosyal dAaBcc  CAE DDDdEAeB     

Cevap Anahtarı B BACBEBDDCAECDDDCEADBABCBC

TYT Matematik CE BBD CaebbdE                          

Cevap Anahtarı B CEBBBDBCDCCCBEDBDDECBCBDDDBDCACCDDDEEBDA

TYT Fen  BC  CDCDaaADBDCDBAE

Cevap Anahtarı B BBCEACDCDDCADBDCDBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yapısına Göre Cümleler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 0 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hayvanlar 1 1 0 100
Koful 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
397,643 283,780 1 7 7 19 692

Puanı Hesaplanan: 30 30 225 9744

Katılımlar: 2 30 30 227 9977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 29,25 26,12 21,40

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,38 2,02 1,80

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,75 2,20 1,80

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,50 3,52 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,38 2,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,38 11,12 9,27

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 14,00 15,18 9,49

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,38 2,70 1,38

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68 16,38 17,88 10,87

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,88 3,24 1,66

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,62 3,91 2,55

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 5,38 4,41 3,10

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 14,88 11,56 7,32

Toplam: 120 90 17 85,75 71 71,88 66,68 48,87

TYT Türkçe CaaDBDEDADEeDDeABDBCadCEACCCBBEDDBBBD eE

Cevap Anahtarı B CBEDBDEDADECDDAABDBCDBCEACCCBBEDDBBBDCCE

TYT Sosyal  bCBce  CAECDDDCEADB     

Cevap Anahtarı B BACBEBDDCAECDDDCEADBABCBC

TYT Matematik CEBBBDBCaeC BE BcDEC CBDDDB CACC   E aDA

Cevap Anahtarı B CEBBBDBCDCCCBEDBDDECBCBDDDBDCACCDDDEEBDA

TYT Fen BdCEACDCa CADBbCDBAE

Cevap Anahtarı B BBCEACDCDDCADBDCDBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yapısına Göre Cümleler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 0 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 11 1 85
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hayvanlar 1 0 1 0
Koful 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN YÖRÜK 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
403,495 283,780 1 5 5 14 578

Puanı Hesaplanan: 30 30 225 9744

Katılımlar: 2 30 30 227 9977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,50 26,12 21,40

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,62 2,02 1,80

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,25 2,20 1,80

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,38 3,52 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,38 2,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 14,00 11,12 9,27

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 14,12 15,18 9,49

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,50 2,70 1,38

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 15,62 17,88 10,87

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,25 3,24 1,66

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,25 3,91 2,55

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,62 4,41 3,10

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 7,12 11,56 7,32

Toplam: 120 92 17 87,75 73 64,25 66,68 48,87

TYT Türkçe CBEDBDEDADECbcdAcceCDBCEACCCBdEcDBBBDCCE

Cevap Anahtarı B CBEDBDEDADECDDAABDBCDBCEACCCBBEDDBBBDCCE

TYT Sosyal BACBEBDDCAECDDDCEADB     

Cevap Anahtarı B BACBEBDDCAECDDDCEADBABCBC

TYT Matematik CEBBBDBCDCCCBEDBDDECBaBDDaBeCd C D     A

Cevap Anahtarı B CEBBBDBCDCCCBEDBDDECBCBDDDBDCACCDDDEEBDA

TYT Fen BBCacCeC D A aDCaBA 

Cevap Anahtarı B BBCEACDCDDCADBDCDBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yapısına Göre Cümleler 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 10 3 77
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hayvanlar 1 1 0 100
Koful 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGE S 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,995 283,780 2 27 27 174 6202

Puanı Hesaplanan: 30 30 225 9744

Katılımlar: 2 30 30 227 9977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 27,50 26,12 21,40

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,62 2,02 1,80

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,25 2,20 1,80

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,38 3,52 2,83

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,75 3,38 2,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 14,00 11,12 9,27

Matematik-1 30 5 7 3,25 11 14,12 15,18 9,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,50 2,70 1,38

TYT Matematik 40 5 7 3,25 8 15,62 17,88 10,87

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,25 3,24 1,66

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,25 3,91 2,55

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,62 4,41 3,10

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 7,12 11,56 7,32

Toplam: 120 49 33 40,75 34 64,25 66,68 48,87

TYT Türkçe EaCDcaDbcbECDBAeDCBcbBeAECCaCaBDDBBBDCCE

Cevap Anahtarı A EBCDBDDADEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal aAed BDcd ECDcDCadEB     

Cevap Anahtarı A CABBEBDDCAECDDDCDAEBACBCB

TYT Matematik  E  D dCeabb   D  dC  b                 

Cevap Anahtarı A BECBDBBCCDCDEBCDDBECBCDDDBACDBCCDDEEDADB

TYT Fen a   d bC  ACbBD e Ae

Cevap Anahtarı A CBBAECDCDDACDBDCDEAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yapısına Göre Cümleler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 2 15
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Kuvvet, Elektriksel Alan ve Aralarındaki İlişki 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hayvanlar 1 1 0 100
Koful 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
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