
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ POYRAZ 6. YKS 1. OTURUM - TYT 06 (OS02-SS.32TYT06) 26 26 26 396

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,60 7,22 24,80 2,94 0,95 2,70 1,47 1,98 0,97 2,01 0,98 1,76 4,27 0,33 4,19 9,84 3,89 8,87 1,97 0,19 1,92 1,59 1,25 1,28 1,61 0,82 1,40 1,34 1,22 1,03 53,64 18,83 48,92 285,990

Okul Ortalaması 28,19 7,65 26,28 2,62 1,27 2,30 1,65 2,12 1,12 2,46 0,88 2,24 4,46 0,23 4,40 12,58 4,00 11,58 2,46 0,19 2,41 2,08 1,08 1,81 2,04 0,88 1,82 1,77 0,96 1,53 60,31 19,26 55,49 306,370

KATILIMLAR

1 0 EBRAR KOÇ -MA 37 3 36,25 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 28 2 27,50 10 0 10,00 7 0 7,00 7 0 7,00 4 2 3,50 107 11 104,25 452,823 1

2 0 BURAK KAHRAMAN -M 34 6 32,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 25 5 23,75 9 1 8,75 5 2 4,50 6 1 5,75 6 0 6,00 101 19 96,25 429,100 6

3 0 SENA BALI   33 7 31,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 27 3 26,25 10 0 10,00 6 1 5,75 4 3 3,25 5 1 4,75 99 21 93,75 421,613 9

4 0 SENAA -MA 31 8 29,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 27 3 26,25 10 0 10,00 5 1 4,75 4 3 3,25 5 1 4,75 98 18 93,50 421,110 10

5 0 KEMAL C -M 35 5 33,75 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 26 4 25,00 8 0 8,00 4 3 3,25 4 2 3,50 5 1 4,75 95 22 89,50 408,363 21

6 0 CAİRO -M 36 4 35,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 24 0 24,00 1 0 1,00 5 1 4,75 5 1 4,75 4 2 3,50 91 10 88,50 405,240 24

7 0 SEVGİ SEVİNÇ -MA 33 6 31,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 24 5 22,75 3 2 2,50 74 18 69,50 347,895 84

8 0 SUDE SEVİNÇ   32 4 31,00 4 0 4,00 1 2 0,50 2 1 1,75 4 0 4,00 20 3 19,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 1 0 1,00 72 17 67,75 342,765 91

9 0 ZEHRA A   36 4 35,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 15 5 13,75 2 1 1,75 2 2 1,50 69 18 64,50 332,370 102

10 0 AHSEN -MA 31 7 29,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 12 8 10,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 1 4,75 69 26 62,50 327,388 109

11 0 TARIK -M 33 6 31,50 4 0 4,00 1 3 0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 14 1 13,75 1 0 1,00 60 11 57,25 310,840 141

12 0 ŞG   29 10 26,50 1 3 0,25 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 12 7 10,25 2 0 2,00 4 2 3,50 2 3 1,25 3 1 2,75 61 31 53,25 299,670 157

13 0 EREN YÖRÜK -MB 29 11 26,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 19 9 16,75 1 1 0,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 6 -1,50 63 39 53,25 299,383 158

14 0 ÇAĞLA   28 6 26,50 1 1 0,75 1 1 0,75 2 0 2,00 5 0 5,00 6 3 5,25 3 0 3,00 1 1 0,75 4 0 4,00 4 1 3,75 55 13 51,75 295,180 164

15 0 AYŞE H TETİK   28 12 25,00 5 0 5,00 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 10 6 8,50 2 0 2,00 1 1 0,75 1 3 0,25 58 25 51,75 295,075 165

16 0 R   33 7 31,25 1 0 1,00 1 1 0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 9 7 7,25 1 0 1,00 53 16 49,00 285,958 183

17 0 F K -MB 25 11 22,25 3 0 3,00 0 3 -0,75 4 0 4,00 5 0 5,00 9 8 7,00 1 0 1,00 3 3 2,25 3 1 2,75 1 2 0,50 54 28 47,00 281,268 193

18 0 ZEYNEP -M 29 8 27,00 5 0 5,00 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 2 4 1,00 1 0 1,00 45 17 40,75 261,595 244

19 0 İKBAL -M 27 5 25,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 0 2,00 4 0 4,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 42 9 39,75 258,688 251

20 0 RANA K -M 26 11 23,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 41 15 37,25 251,473 262

21 0 SUDE -M 24 9 21,75 2 2 1,50 1 1 0,75 5 0 5,00 5 2 4,50 1 3 0,25 38 17 33,75 241,108 286

22 0 TUĞÇE KARADUMAN -MB 26 8 24,00 2 1 1,75 1 3 0,25 1 1 0,75 5 0 5,00 3 4 2,00 38 17 33,75 240,805 288

23 0 AA -MA 12 6 10,50 1 0 1,00 2 0 2,00 4 2 3,50 2 0 2,00 21 8 19,00 198,095 360

24 0 A A -M 19 14 15,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 1 0 1,00 3 0 3,00 1 10 -1,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 27 34 18,50 195,885 361

25 0 DERYA UYGUN -MB 16 12 13,00 2 2 1,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 22 17 17,75 193,915 364

26 0 RONALDO -M 11 9 8,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 15 24 9,00 168,043 388
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