
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN SERİSİ - TYT 03 (CO00-SS.05TYT03) 17 132 132 3224

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,8010,85 20,09 2,82 0,90 2,60 2,12 1,37 1,77 2,39 1,22 2,09 2,32 1,19 2,02 0,01 0,01 0,01 9,54 3,64 8,63 0,88 0,57 0,73 1,43 1,03 1,18 0,98 1,34 0,64 1,25 1,02 1,00 46,5423,14 40,76 257,640

Okul Ortalaması 25,94 7,76 24,00 3,18 0,24 3,12 2,76 0,82 2,56 2,53 1,12 2,25 3,18 0,82 2,97 0,00 0,00 0,00 17,47 2,94 16,74 2,65 0,35 2,56 2,82 0,94 2,59 3,47 0,94 3,24 2,53 1,18 2,24 66,5317,11 62,27 327,200

KATILIMLAR

1 0 EBRAR KOÇ -MA 36 4 35,00 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 4 0 4,00 29 1 28,75 6 0 6,00 5 2 4,50 7 0 7,00 5 1 4,75 102 10 99,50 438,590 17

2 0 SENAA   32 5 30,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 28 1 27,75 4 1 3,75 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 98 13 94,75 424,748 42

3 0 DİLARA DAĞISTANLI -M 33 7 31,25 5 0 5,00 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 27 3 26,25 8 2 7,50 5 2 4,50 5 2 4,50 4 2 3,50 99 20 94,00 422,318 50

4 0 BURAK K -M 33 7 31,25 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 28 1 27,75 5 2 4,50 4 3 3,25 7 0 7,00 3 3 2,25 96 20 91,00 413,258 76

5 0 ARH -MA 22 6 20,50 3 2 2,50 3 2 2,50 26 3 25,25 10 0 10,00 7 0 7,00 6 1 5,75 5 1 4,75 82 15 78,25 376,350 231

6 0 F   28 10 25,50 3 0 3,00 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 20 2 19,50 3 0 3,00 6 1 5,75 7 0 7,00 3 0 3,00 78 18 73,50 361,285 311

7 0 ESAT   22 17 17,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 19 4 18,00 2 0 2,00 6 1 5,75 6 1 5,75 3 3 2,25 77 27 70,25 352,398 378

8 0 YUNUS EMRE METE -M 29 8 27,00 5 0 5,00 3 0 3,00 4 1 3,75 4 0 4,00 14 4 13,00 0 1 -0,25 5 1 4,75 4 2 3,50 3 1 2,75 71 18 66,50 339,760 478

9 0 SEVGİ SEVİNÇ -MA 29 5 27,75 3 0 3,00 2 2 1,50 18 3 17,25 2 0 2,00 7 0 7,00 2 3 1,25 63 13 59,75 319,248 691

10 0 TARIK -M 28 10 25,50 3 1 2,75 3 1 2,75 2 3 1,25 3 1 2,75 15 1 14,75 1 0 1,00 1 0 1,00 56 17 51,75 295,050 1029

11 0 HAVVANUR SAOTAY -M 26 13 22,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 2 1,50 3 1 2,75 16 7 14,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 58 27 51,25 293,828 1048

12 0 ZEYNEP -M 31 9 28,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 8 1 7,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 55 14 51,50 293,823 1049

13 0 İKBAL -M 26 4 25,00 3 0 3,00 4 0 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 7 3 6,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 49 12 46,00 277,720 1298

14 0 R   31 9 28,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 4 4,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 46 21 40,75 261,418 1594

15 0 ÇAĞLA   21 10 18,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 2 2 1,50 2 0 2,00 7 3 6,25 3 2 2,50 4 2 3,50 40 22 34,50 244,025 1905

16 0 ÖMER ÖZDEMİR -MB 27 2 26,50 6 0 6,00 33 2 32,50 240,150 1973

17 0 A A -M 14 8 12,00 3 0 3,00 3 1 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 3 7 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 28 22 22,50 208,390 2437
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