
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)25 474 891 17777

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,6 9,0 24,37 11,4 4,6 10,22 15,7 3,9 14,72 7,8 3,8 6,80 61,4 21,3 56,11 305,590

Okul Ortalaması 28,1 7,9 26,10 11,0 4,8 9,83 16,5 2,9 15,75 8,8 2,9 8,04 64,4 18,6 59,72 319,280

KATILIMLAR

1 0 S D   36 3 35,25 14 5 12,75 35 2 34,50 16 2 15,50 101 12 98,00 433,998 1 1 27 47 426

2 0 BURAK KAHRAMAN  M 34 6 32,50 15 5 13,75 34 3 33,25 18 0 18,00 101 14 97,50 432,945 1 2 31 54 459

3 0 MİRZA MUSLU   31 9 28,75 16 3 15,25 33 5 31,75 16 3 15,25 96 20 91,00 413,693 2 3 55 97 1177

4 0 ARHAN  MA 36 2 35,50 13 4 12,00 24 4 23,00 18 2 17,50 91 12 88,00 403,845 1 4 74 132 1670

5 0 BİRSU HİLAL KARADAYI  M 36 4 35,00 13 6 11,50 27 4 26,00 15 5 13,75 91 19 86,25 398,475 2 5 87 156 1976

6 0 SÜMEYYE  MA 37 2 36,50 12 6 10,50 25 5 23,75 11 7 9,25 85 20 80,00 379,225 2 6 148 268 3365

7 0 BÜŞRA   30 8 28,00 11 5 9,75 27 3 26,25 14 4 13,00 82 20 77,00 371,420 3 7 175 318 3994

8 0 EKREM İMARO  M 37 3 36,25 14 5 12,75 12 1 11,75 14 4 13,00 77 13 73,75 360,533 3 8 203 369 4848

9 0 SAVAŞ   30 7 28,25 13 4 12,00 18 1 17,75 15 2 14,50 76 14 72,50 357,858 4 9 207 375 5039

10 0 K C  M 31 9 28,75 12 3 11,25 20 4 19,00 12 4 11,00 75 20 70,00 350,103 4 10 234 425 5719

11 0 SENA UYGUN   33 7 31,25 12 4 11,00 22 3 21,25 8 7 6,25 75 21 69,75 348,833 5 11 237 430 5820

12 0 F   32 8 30,00 8 5 6,75 19 2 18,50 15 3 14,25 74 18 69,50 348,560 6 12 238 431 5843

13 0 SEVGİ SEVİNÇ  MA 27 5 25,75 12 3 11,25 20 1 19,75 12 5 10,75 71 14 67,50 342,933 3 13 252 457 6337

14 0 İSMAİL KAYMAZ  MB 28 10 25,50 15 2 14,50 21 2 20,50 6 2 5,50 70 16 66,00 338,225 1 14 261 474 6726

15 0 EREN YÖRÜK  MB 25 15 21,25 14 6 12,50 20 6 18,50 3 10 0,50 62 37 52,75 298,563 2 15 350 647 10097

16 0 AYŞE H TETİK   30 10 27,50 14 4 13,00 9 4 8,00 3 1 2,75 56 19 51,25 293,310 7 16 365 674 10538

17 0 HAVVANUR SAOTAY  M 28 12 25,00 11 8 9,00 12 4 11,00 5 3 4,25 56 27 49,25 287,655 5 17 370 684 11002

18 0 C E   33 6 31,50 9 4 8,00 9 3 8,25 51 13 47,75 282,110 8 18 378 699 11452

19 0 AA   25 10 22,50 8 8 6,00 10 7 8,25 9 5 7,75 52 30 44,50 273,775 9 19 397 739 12117

20 0 ZEYNEP  M 27 11 24,25 13 3 12,25 4 0 4,00 3 0 3,00 47 14 43,50 270,338 6 20 402 748 12392

21 0 AYKUT ÇLK   26 11 23,25 7 6 5,50 9 7 7,25 6 3 5,25 48 27 41,25 263,763 10 21 421 782 12883

22 0 DERYA UYGUN  MB 17 5 15,75 4 5 2,75 21 10 18,50 195,823 3 22 466 875 16396

23 0 HÜSEYİN  M 12 11 9,25 10 5 8,75 22 16 18,00 195,158 7 23 468 878 16422

24 0 ENES ÖZDEMİR  M 14 9 11,75 1 2 0,50 15 11 12,25 177,468 8 24 472 886 16825

25 0 TADİC  MB 7 15 3,25 5 10 2,50 2 2 1,50 14 27 7,25 163,473 4 25 474 889 17084
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Okul

(25)
28,08 7,92 26,10 2,84 1,56 2,45 2,60 0,96 2,36 2,16 1,40 1,81 3,44 0,92 3,21 14,52 2,36 13,93 1,96 0,56 1,82 3,28 1,08 3,01 2,88 0,64 2,72 2,60 1,16 2,31 64,36 18,56 59,72 319,280

İlçe
(474)

29,75 8,31 27,68 3,30 1,40 2,95 2,71 1,13 2,43 2,76 1,34 2,42 3,75 0,79 3,55 17,58 2,96 16,84 3,10 0,82 2,89 3,57 1,60 3,17 2,83 1,21 2,53 2,99 1,36 2,65 72,34 20,92 67,11 341,380

İl
(891)

29,59 8,38 27,49 3,30 1,39 2,95 2,69 1,13 2,41 2,74 1,34 2,40 3,75 0,79 3,55 17,25 2,96 16,51 3,03 0,80 2,83 3,52 1,60 3,12 2,75 1,21 2,45 2,93 1,36 2,59 71,55 20,96 66,30 338,710

Genel
(17777)

26,63 9,02 24,37 3,03 1,46 2,67 2,45 1,13 2,17 2,44 1,23 2,14 3,42 0,73 3,24 13,85 2,99 13,10 1,85 0,91 1,63 2,95 1,51 2,57 2,32 1,10 2,05 2,48 1,18 2,18 61,42 21,26 56,12 305,590

Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
  

(10)
30,60 7,90 28,62 3,10 1,00 2,85 2,30 0,80 2,10 2,50 1,80 2,05 3,30 1,20 3,00 16,70 3,10 15,92 2,40 0,60 2,25 3,80 1,10 3,52 3,30 0,80 3,10 3,10 1,10 2,82 71,10 19,40 66,23 338,730

 M
(8)

27,38 8,13 25,34 2,50 1,88 2,03 2,75 1,00 2,50 2,38 1,13 2,09 3,50 0,63 3,34 12,00 1,75 11,56 1,63 0,25 1,56 3,13 0,88 2,91 2,75 0,50 2,62 2,50 0,63 2,34 60,52 16,78 56,29 309,080

 MA
(3)

33,33 3,00 32,58 3,67 1,33 3,33 3,67 0,33 3,58 1,33 1,67 0,92 3,67 1,00 3,42 19,67 1,67 19,25 3,33 1,67 2,92 5,00 1,67 4,58 5,00 0,67 4,83 3,67 2,33 3,08 82,34 15,34 78,49 375,330

 MB
(4)

19,25 11,25 16,44 2,25 2,50 1,62 2,25 1,75 1,81 1,50 0,75 1,31 3,50 0,75 3,31 10,25 2,25 9,69 0,50 0,25 0,44 1,00 1,00 0,75 0,50 0,50 0,38 0,75 1,50 0,38 41,75 22,50 36,13 249,020

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ okulunda 25 4

TAVŞANLI ilçesinde 474 24 2
KÜTAHYA ilinde 891 45 4 3

Genelde 17777 1397 199 104 44

DERECELER

Genelde sınava 199 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 72. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 4 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 3. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 2 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 2. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Sözcükte Anlam 3 2,12 0,80 71

[+] Metne Sözcük Yerleştirme 1 0,72 0,20 72

[-] Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0,48 0,52 48

[+] Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0,76 0,24 76

[-] Parçadaki Cümlelerin İçerik ve
Özellikleri

1 0,44 0,52 44

[+] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,60 0,28 60

[+] Ses Bilgisi - Karma 1 0,68 0,12 68

[-] Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0,40 0,36 40

[+] Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0,80 0,08 80

[+] Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0,76 0,04 76

[+] Büyük Harflerin Yazılışı 1 0,80 0,16 80

[+] Yazım Kuralları - Karma 1 0,64 0,28 64

[+] Noktalama İşaretleri - Karma 1 0,76 0,20 76

[+] Virgül 1 0,96 0 96

[+] Paragrafta Anlatım Akışını Bozan
Cümle

1 0,84 0,16 84

[-] Paragrafı İkiye Ayırma 1 0,48 0,40 48

[+] Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0,88 0,08 88

[+] Paragrafın Yorumlanması 8 5,56 1,76 70

[+] Paragrafın Konusu 1 0,92 0,08 92

[+] Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2,64 0,08 88

[+] Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1,76 0,96 59

[+] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4,08 0,60 68

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] Boylardan Devlete 1 0,60 0,32 60

[+] İslamiyet’in Doğduğu Dönemde
Dünya

1 0,56 0,40 56

[+] Fetih ve Fatih 1 0,56 0,32 56

[+] I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0,72 0,04 72

[-] Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0,40 0,48 40

Coğrafya-1
[+] Haritalarda Temel Kavramlar 1 0,72 0,24 72

[-] Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0,12 0,24 12

[-] Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0,28 0,16 28

[+] Bölge ve Bölge Türleri 1 0,72 0,20 72

[+] Afetlerin Genel Özellikleri 1 0,76 0,12 76

Felsefe
[-] 20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı
Nitelikleri

1 0,24 0,40 24

[+] MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl
Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri

1 0,76 0,12 76

[-] 18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin
Ayırıcı Nitelikleri

1 0,28 0,48 28

[-] MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl
Filozoflarının Felsefi Görüşleri

1 0,48 0,20 48

[-] Bilgi Felsefesi 1 0,40 0,20 40

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] Din ve İslam 1 0,52 0,28 52

[+] Din ve Hayat 1 0,64 0,28 64

[+] Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0,88 0,08 88

[+] Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0,80 0,04 80

[+] Anadolu'da İslam 1 0,60 0,24 60

Felsefe (Seçmeli)
[-] Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

[-] Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

[-] Bilim Felsefesi 1 0 0 0

[-] MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl
Filozoflarının Felsefi Görüşleri

2 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Rasyonel Sayılar 1 0,52 0,28 52

[+] Köklü ifadeler 1 0,76 0,04 76

[+] Üslü ifadeler 1 0,60 0,04 60

[+] Ondalık Sayılar 1 0,56 0,04 56

[+] Tek ve Çift Sayılar 1 0,72 0,04 72

[+] Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0,68 0,04 68

[+] Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,72 0,08 72

[+] EBOB-EKOK 1 0,68 0,04 68

[+] Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1,12 0,24 56

[-] Mutlak Değer Özellikleri 1 0,44 0,04 44

[-] Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0,32 0,12 32

[-] VERİ 1 0,48 0,20 48

[+] Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0,84 0 84

[-] Grafik Problemleri 1 0,40 0,08 40

[-] Fonksiyonlarda İşlemler 1 0,36 0,08 36

[+] Rutin Olmayan Problemler 1 0,56 0,08 56

[-] Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1,16 0,28 39

[-] Oran ve Orantı 1 0,48 0 48

[-] Sayı Problemleri 5 1,44 0,20 29

[+] Yaş Problemleri 1 0,68 0 68

[-] Hareket Problemleri 1 0,24 0,20 24

[-] Sayma Yöntemleri 1 0,40 0,12 40

[-] OLASILIK 1 0,36 0,12 36

Geometri
[-] Üçgende Açılar 1 0,24 0,12 24

[-] Üçgende Alan 1 0,20 0,08 20

[-] Üçgenlerin Benzerliği 1 0,20 0,08 20

[-] Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0,04 0,04 4

[-] Çokgenler 1 0,28 0,04 28

[-] Eşkenar Dörtgen 1 0,08 0,04 8

[-] Dikdörtgen 1 0,04 0,08 4

[-] Prizmalar 3 0,88 0,08 29

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi
ve Kılcallık

2 0,72 0,56 36

[+] Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0,56 0,12 56

[+] Yay Dalgaları 2 1,12 0,20 56

[+] Verim ve Enerji Kaynakları 1 0,68 0,04 68

[-] Mercekler 1 0,20 0,16 20

Kimya
[+] Kimyanın Sembolik Dili 1 0,72 0,04 72

[-] Atom Modelleri 1 0,48 0,20 48

[-] Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0,44 0,08 44

[+] Gazlar 1 0,52 0,04 52

[-] Kimyasal Hesaplamalar / Diğer
Problem Türleri

1 0,12 0,04 12

[-] Koligatif Özellikler 1 0,48 0,04 48

[-] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0,12 0,20 12

Biyoloji
[-] GENDEN PROTEİNE 1 0,28 0,40 28

[-] Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0,36 0,28 36

[-] Canlıların Sınıflandırılması (Genel
Özellikler)

1 0,32 0,12 32

[-] Mitoz 1 0,40 0,24 40

[-] Soyağaçları (Otozomal) 1 0,48 0,12 48

[+] Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0,76 0 76



 MA ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
 MA

(3)
33,33 3,00 32,58 3,67 1,33 3,33 3,67 0,33 3,58 1,33 1,67 0,92 3,67 1,00 3,42 19,67 1,67 19,25 3,33 1,67 2,92 5,00 1,67 4,58 5,00 0,67 4,83 3,67 2,33 3,08 82,34 15,34 78,49 375,330

Okul
(25)

28,08 7,92 26,10 2,84 1,56 2,45 2,60 0,96 2,36 2,16 1,40 1,81 3,44 0,92 3,21 14,52 2,36 13,93 1,96 0,56 1,82 3,28 1,08 3,01 2,88 0,64 2,72 2,60 1,16 2,31 64,36 18,56 59,72 319,280

İlçe
(474)

29,75 8,31 27,68 3,30 1,40 2,95 2,71 1,13 2,43 2,76 1,34 2,42 3,75 0,79 3,55 17,58 2,96 16,84 3,10 0,82 2,89 3,57 1,60 3,17 2,83 1,21 2,53 2,99 1,36 2,65 72,34 20,92 67,11 341,380

İl
(891)

29,59 8,38 27,49 3,30 1,39 2,95 2,69 1,13 2,41 2,74 1,34 2,40 3,75 0,79 3,55 17,25 2,96 16,51 3,03 0,80 2,83 3,52 1,60 3,12 2,75 1,21 2,45 2,93 1,36 2,59 71,55 20,96 66,30 338,710

Genel
(17777)

26,63 9,02 24,37 3,03 1,46 2,67 2,45 1,13 2,17 2,44 1,23 2,14 3,42 0,73 3,24 13,85 2,99 13,10 1,85 0,91 1,63 2,95 1,51 2,57 2,32 1,10 2,05 2,48 1,18 2,18 61,42 21,26 56,12 305,590

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
 MA şubesinde 3

Okulunuzda 25 4
TAVŞANLI ilçesinde 474 24 2

KÜTAHYA ilinde 891 45 4 3
Genelde 17777 1397 199 104 44

DERECELER

Genelde sınava 1397 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 145. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 45 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 8. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 24 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 8. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 1. oldu
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 MA ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Sözcükte Anlam 3 2,33 0,67 78

[+] Metne Sözcük Yerleştirme 1 1,00 0 100

[+] Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0,67 0,33 67

[+] Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1,00 0 100

[+] Parçadaki Cümlelerin İçerik ve
Özellikleri

1 1,00 0 100

[+] Söz Öbeklerinde Anlam 1 1,00 0 100

[+] Ses Bilgisi - Karma 1 1,00 0 100

[+] Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0,67 0,33 67

[+] Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1,00 0 100

[+] Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1,00 0 100

[+] Büyük Harflerin Yazılışı 1 1,00 0 100

[+] Yazım Kuralları - Karma 1 0,67 0,33 67

[+] Noktalama İşaretleri - Karma 1 1,00 0 100

[+] Virgül 1 1,00 0 100

[+] Paragrafta Anlatım Akışını Bozan
Cümle

1 1,00 0 100

[-] Paragrafı İkiye Ayırma 1 0,33 0,33 33

[+] Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0,67 0 67

[+] Paragrafın Yorumlanması 8 7,00 0,33 88

[+] Paragrafın Konusu 1 1,00 0 100

[+] Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3,00 0 100

[+] Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2,33 0,67 78

[+] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3,67 0 61

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] Boylardan Devlete 1 0,67 0,33 67

[+] İslamiyet’in Doğduğu Dönemde
Dünya

1 0,67 0,33 67

[+] Fetih ve Fatih 1 1,00 0 100

[+] I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1,00 0 100

[-] Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0,33 0,67 33

Coğrafya-1
[+] Haritalarda Temel Kavramlar 1 1,00 0 100

[-] Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0,33 0

[+] Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0,67 0 67

[+] Bölge ve Bölge Türleri 1 1,00 0 100

[+] Afetlerin Genel Özellikleri 1 1,00 0 100

Felsefe
[-] 20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı
Nitelikleri

1 0 0,33 0

[+] MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl
Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri

1 0,67 0,33 67

[-] 18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin
Ayırıcı Nitelikleri

1 0 0,67 0

[-] MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl
Filozoflarının Felsefi Görüşleri

1 0,33 0 33

[-] Bilgi Felsefesi 1 0,33 0,33 33

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] Din ve İslam 1 0,67 0 67

[+] Din ve Hayat 1 0,67 0,33 67

[+] Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1,00 0 100

[+] Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1,00 0 100

[-] Anadolu'da İslam 1 0,33 0,67 33

Felsefe (Seçmeli)
[-] Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

[-] Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

[-] Bilim Felsefesi 1 0 0 0

[-] MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl
Filozoflarının Felsefi Görüşleri

2 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Rasyonel Sayılar 1 1,00 0 100

[+] Köklü ifadeler 1 1,00 0 100

[+] Üslü ifadeler 1 1,00 0 100

[+] Ondalık Sayılar 1 1,00 0 100

[+] Tek ve Çift Sayılar 1 1,00 0 100

[+] Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1,00 0 100

[+] Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,67 0,33 67

[+] EBOB-EKOK 1 1,00 0 100

[+] Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2,00 0 100

[+] Mutlak Değer Özellikleri 1 0,67 0,33 67

[-] Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0,33 0,33 33

[+] VERİ 1 0,67 0 67

[+] Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1,00 0 100

[+] Grafik Problemleri 1 0,67 0 67

[+] Fonksiyonlarda İşlemler 1 1,00 0 100

[+] Rutin Olmayan Problemler 1 0,67 0 67

[-] Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1,00 0,33 33

[+] Oran ve Orantı 1 0,67 0 67

[-] Sayı Problemleri 5 1,33 0 27

[+] Yaş Problemleri 1 0,67 0 67

[-] Hareket Problemleri 1 0,33 0 33

[-] Sayma Yöntemleri 1 0,33 0,33 33

[+] OLASILIK 1 0,67 0 67

Geometri
[-] Üçgende Açılar 1 0,33 0,33 33

[-] Üçgende Alan 1 0,33 0 33

[-] Üçgenlerin Benzerliği 1 0,33 0,33 33

[-] Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0,33 0

[-] Çokgenler 1 0,33 0,33 33

[-] Eşkenar Dörtgen 1 0,33 0 33

[-] Dikdörtgen 1 0 0,33 0

[+] Prizmalar 3 1,67 0 56

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi
ve Kılcallık

2 1,00 1,00 50

[+] Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1,00 0 100

[+] Yay Dalgaları 2 1,67 0,33 83

[+] Verim ve Enerji Kaynakları 1 1,00 0 100

[-] Mercekler 1 0,33 0,33 33

Kimya
[+] Kimyanın Sembolik Dili 1 0,67 0 67

[+] Atom Modelleri 1 0,67 0,33 67

[+] Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1,00 0 100

[+] Gazlar 1 1,00 0 100

[-] Kimyasal Hesaplamalar / Diğer
Problem Türleri

1 0,33 0 33

[+] Koligatif Özellikler 1 1,00 0 100

[-] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0,33 0,33 33

Biyoloji
[-] GENDEN PROTEİNE 1 0,33 0,67 33

[-] Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0,33 0,67 33

[+] Canlıların Sınıflandırılması (Genel
Özellikler)

1 0,67 0,33 67

[+] Mitoz 1 0,67 0,33 67

[+] Soyağaçları (Otozomal) 1 0,67 0,33 67

[+] Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1,00 0 100



   ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
  

(10)
30,60 7,90 28,62 3,10 1,00 2,85 2,30 0,80 2,10 2,50 1,80 2,05 3,30 1,20 3,00 16,70 3,10 15,92 2,40 0,60 2,25 3,80 1,10 3,52 3,30 0,80 3,10 3,10 1,10 2,82 71,10 19,40 66,23 338,730

Okul
(25)

28,08 7,92 26,10 2,84 1,56 2,45 2,60 0,96 2,36 2,16 1,40 1,81 3,44 0,92 3,21 14,52 2,36 13,93 1,96 0,56 1,82 3,28 1,08 3,01 2,88 0,64 2,72 2,60 1,16 2,31 64,36 18,56 59,72 319,280

İlçe
(474)

29,75 8,31 27,68 3,30 1,40 2,95 2,71 1,13 2,43 2,76 1,34 2,42 3,75 0,79 3,55 17,58 2,96 16,84 3,10 0,82 2,89 3,57 1,60 3,17 2,83 1,21 2,53 2,99 1,36 2,65 72,34 20,92 67,11 341,380

İl
(891)

29,59 8,38 27,49 3,30 1,39 2,95 2,69 1,13 2,41 2,74 1,34 2,40 3,75 0,79 3,55 17,25 2,96 16,51 3,03 0,80 2,83 3,52 1,60 3,12 2,75 1,21 2,45 2,93 1,36 2,59 71,55 20,96 66,30 338,710

Genel
(17777)

26,63 9,02 24,37 3,03 1,46 2,67 2,45 1,13 2,17 2,44 1,23 2,14 3,42 0,73 3,24 13,85 2,99 13,10 1,85 0,91 1,63 2,95 1,51 2,57 2,32 1,10 2,05 2,48 1,18 2,18 61,42 21,26 56,12 305,590

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
   şubesinde 10
Okulunuzda 25 4

TAVŞANLI ilçesinde 474 24 2
KÜTAHYA ilinde 891 45 4 3

Genelde 17777 1397 199 104 44

DERECELER

Genelde sınava 1397 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 365. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 45 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 18. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 24 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 17. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 2. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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   ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Sözcükte Anlam 3 2,38 0,62 79

[+] Metne Sözcük Yerleştirme 1 0,92 0,08 92

[+] Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0,54 0,46 54

[+] Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0,77 0,23 77

[-] Parçadaki Cümlelerin İçerik ve
Özellikleri

1 0,46 0,46 46

[+] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,54 0,38 54

[+] Ses Bilgisi - Karma 1 0,77 0,15 77

[-] Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0,46 0,38 46

[+] Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0,92 0 92

[+] Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0,85 0 85

[+] Büyük Harflerin Yazılışı 1 0,92 0 92

[+] Yazım Kuralları - Karma 1 0,77 0,23 77

[+] Noktalama İşaretleri - Karma 1 0,85 0,15 85

[+] Virgül 1 1,00 0 100

[+] Paragrafta Anlatım Akışını Bozan
Cümle

1 1,00 0 100

[+] Paragrafı İkiye Ayırma 1 0,69 0,23 69

[+] Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0,92 0 92

[+] Paragrafın Yorumlanması 8 6,08 1,69 76

[+] Paragrafın Konusu 1 0,92 0,08 92

[+] Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2,85 0,08 95

[+] Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2,00 0,92 67

[+] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4,62 0,62 77

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] Boylardan Devlete 1 0,77 0,15 77

[+] İslamiyet’in Doğduğu Dönemde
Dünya

1 0,62 0,31 62

[+] Fetih ve Fatih 1 0,69 0,15 69

[+] I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0,69 0 69

[-] Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0,46 0,46 46

Coğrafya-1
[+] Haritalarda Temel Kavramlar 1 0,85 0,15 85

[-] Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0,08 0,15 8

[-] Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0,15 0,08 15

[+] Bölge ve Bölge Türleri 1 0,69 0,23 69

[+] Afetlerin Genel Özellikleri 1 0,85 0,08 85

Felsefe
[-] 20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı
Nitelikleri

1 0,08 0,54 8

[+] MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl
Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri

1 0,92 0,08 92

[-] 18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin
Ayırıcı Nitelikleri

1 0,23 0,62 23

[+] MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl
Filozoflarının Felsefi Görüşleri

1 0,54 0,23 54

[-] Bilgi Felsefesi 1 0,46 0,31 46

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[-] Din ve İslam 1 0,46 0,23 46

[+] Din ve Hayat 1 0,54 0,46 54

[+] Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0,85 0,15 85

[+] Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0,85 0,08 85

[+] Anadolu'da İslam 1 0,69 0,23 69

Felsefe (Seçmeli)
[-] Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

[-] Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

[-] Bilim Felsefesi 1 0 0 0

[-] MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl
Filozoflarının Felsefi Görüşleri

2 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Rasyonel Sayılar 1 0,77 0,23 77

[+] Köklü ifadeler 1 1,00 0 100

[+] Üslü ifadeler 1 0,69 0,08 69

[+] Ondalık Sayılar 1 0,77 0 77

[+] Tek ve Çift Sayılar 1 0,85 0,08 85

[+] Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0,69 0,08 69

[+] Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,77 0,15 77

[+] EBOB-EKOK 1 0,85 0,08 85

[+] Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1,23 0,23 62

[-] Mutlak Değer Özellikleri 1 0,46 0,08 46

[-] Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0,38 0,08 38

[+] VERİ 1 0,54 0,38 54

[+] Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0,92 0 92

[+] Grafik Problemleri 1 0,54 0,08 54

[-] Fonksiyonlarda İşlemler 1 0,38 0,08 38

[+] Rutin Olmayan Problemler 1 0,62 0,15 62

[-] Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1,46 0,23 49

[+] Oran ve Orantı 1 0,62 0 62

[-] Sayı Problemleri 5 1,85 0,15 37

[+] Yaş Problemleri 1 0,85 0 85

[-] Hareket Problemleri 1 0,31 0,23 31

[-] Sayma Yöntemleri 1 0,38 0,23 38

[-] OLASILIK 1 0,46 0,15 46

Geometri
[-] Üçgende Açılar 1 0,31 0,15 31

[-] Üçgende Alan 1 0,38 0,08 38

[-] Üçgenlerin Benzerliği 1 0,31 0,08 31

[-] Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0,08 0,08 8

[-] Çokgenler 1 0,38 0,08 38

[-] Eşkenar Dörtgen 1 0,08 0,08 8

[-] Dikdörtgen 1 0 0,15 0

[-] Prizmalar 3 1,08 0,15 36

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi
ve Kılcallık

2 0,92 0,62 46

[+] Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0,85 0 85

[+] Yay Dalgaları 2 1,31 0,31 65

[+] Verim ve Enerji Kaynakları 1 0,85 0 85

[-] Mercekler 1 0,15 0,31 15

Kimya
[+] Kimyanın Sembolik Dili 1 0,85 0 85

[+] Atom Modelleri 1 0,69 0,23 69

[+] Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0,62 0,15 62

[+] Gazlar 1 0,69 0,08 69

[-] Kimyasal Hesaplamalar / Diğer
Problem Türleri

1 0,08 0,08 8

[+] Koligatif Özellikler 1 0,54 0,08 54

[-] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0,23 0,15 23

Biyoloji
[-] GENDEN PROTEİNE 1 0,46 0,38 46

[-] Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0,38 0,46 38

[-] Canlıların Sınıflandırılması (Genel
Özellikler)

1 0,46 0,15 46

[-] Mitoz 1 0,46 0,31 46

[+] Soyağaçları (Otozomal) 1 0,62 0,08 62

[+] Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0,85 0 85



 M ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
 M
(8)

27,38 8,13 25,34 2,50 1,88 2,03 2,75 1,00 2,50 2,38 1,13 2,09 3,50 0,63 3,34 12,00 1,75 11,56 1,63 0,25 1,56 3,13 0,88 2,91 2,75 0,50 2,62 2,50 0,63 2,34 60,52 16,78 56,29 309,080

Okul
(25)

28,08 7,92 26,10 2,84 1,56 2,45 2,60 0,96 2,36 2,16 1,40 1,81 3,44 0,92 3,21 14,52 2,36 13,93 1,96 0,56 1,82 3,28 1,08 3,01 2,88 0,64 2,72 2,60 1,16 2,31 64,36 18,56 59,72 319,280

İlçe
(474)

29,75 8,31 27,68 3,30 1,40 2,95 2,71 1,13 2,43 2,76 1,34 2,42 3,75 0,79 3,55 17,58 2,96 16,84 3,10 0,82 2,89 3,57 1,60 3,17 2,83 1,21 2,53 2,99 1,36 2,65 72,34 20,92 67,11 341,380

İl
(891)

29,59 8,38 27,49 3,30 1,39 2,95 2,69 1,13 2,41 2,74 1,34 2,40 3,75 0,79 3,55 17,25 2,96 16,51 3,03 0,80 2,83 3,52 1,60 3,12 2,75 1,21 2,45 2,93 1,36 2,59 71,55 20,96 66,30 338,710

Genel
(17777)

26,63 9,02 24,37 3,03 1,46 2,67 2,45 1,13 2,17 2,44 1,23 2,14 3,42 0,73 3,24 13,85 2,99 13,10 1,85 0,91 1,63 2,95 1,51 2,57 2,32 1,10 2,05 2,48 1,18 2,18 61,42 21,26 56,12 305,590

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
 M şubesinde 8
Okulunuzda 25 4

TAVŞANLI ilçesinde 474 24 2
KÜTAHYA ilinde 891 45 4 3

Genelde 17777 1397 199 104 44

DERECELER

Genelde sınava 1397 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 560. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 45 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 23. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 24 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 20. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 3. oldu
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 M ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Sözcükte Anlam 3 2,24 0,71 75

[+] Metne Sözcük Yerleştirme 1 0,81 0,14 81

[-] Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0,43 0,57 43

[+] Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0,76 0,24 76

[-] Parçadaki Cümlelerin İçerik ve
Özellikleri

1 0,48 0,48 48

[+] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,62 0,29 62

[+] Ses Bilgisi - Karma 1 0,71 0,14 71

[-] Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0,38 0,38 38

[+] Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0,86 0 86

[+] Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0,81 0 81

[+] Büyük Harflerin Yazılışı 1 0,81 0,14 81

[+] Yazım Kuralları - Karma 1 0,67 0,29 67

[+] Noktalama İşaretleri - Karma 1 0,81 0,14 81

[+] Virgül 1 0,95 0 95

[+] Paragrafta Anlatım Akışını Bozan
Cümle

1 0,90 0,10 90

[+] Paragrafı İkiye Ayırma 1 0,57 0,33 57

[+] Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0,90 0,05 90

[+] Paragrafın Yorumlanması 8 5,95 1,71 74

[+] Paragrafın Konusu 1 0,95 0,05 95

[+] Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2,81 0,05 94

[+] Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1,95 0,86 65

[+] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4,38 0,62 73

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] Boylardan Devlete 1 0,62 0,33 62

[+] İslamiyet’in Doğduğu Dönemde
Dünya

1 0,57 0,38 57

[+] Fetih ve Fatih 1 0,62 0,24 62

[+] I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0,71 0 71

[-] Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0,43 0,43 43

Coğrafya-1
[+] Haritalarda Temel Kavramlar 1 0,81 0,14 81

[-] Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0,05 0,29 5

[-] Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0,24 0,14 24

[+] Bölge ve Bölge Türleri 1 0,76 0,14 76

[+] Afetlerin Genel Özellikleri 1 0,81 0,10 81

Felsefe
[-] 20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı
Nitelikleri

1 0,29 0,43 29

[+] MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl
Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri

1 0,76 0,14 76

[-] 18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin
Ayırıcı Nitelikleri

1 0,29 0,52 29

[+] MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl
Filozoflarının Felsefi Görüşleri

1 0,52 0,19 52

[-] Bilgi Felsefesi 1 0,43 0,24 43

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[-] Din ve İslam 1 0,48 0,29 48

[+] Din ve Hayat 1 0,67 0,29 67

[+] Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0,86 0,10 86

[+] Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0,81 0,05 81

[+] Anadolu'da İslam 1 0,62 0,24 62

Felsefe (Seçmeli)
[-] Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

[-] Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

[-] Bilim Felsefesi 1 0 0 0

[-] MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl
Filozoflarının Felsefi Görüşleri

2 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Rasyonel Sayılar 1 0,57 0,29 57

[+] Köklü ifadeler 1 0,81 0,05 81

[+] Üslü ifadeler 1 0,62 0,05 62

[+] Ondalık Sayılar 1 0,67 0 67

[+] Tek ve Çift Sayılar 1 0,76 0,05 76

[+] Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0,71 0,05 71

[+] Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,76 0,10 76

[+] EBOB-EKOK 1 0,71 0,05 71

[+] Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1,14 0,29 57

[-] Mutlak Değer Özellikleri 1 0,43 0,05 43

[-] Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0,38 0,05 38

[-] VERİ 1 0,48 0,24 48

[+] Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0,86 0 86

[-] Grafik Problemleri 1 0,43 0,10 43

[-] Fonksiyonlarda İşlemler 1 0,38 0,05 38

[+] Rutin Olmayan Problemler 1 0,57 0,10 57

[-] Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1,19 0,24 40

[+] Oran ve Orantı 1 0,52 0 52

[-] Sayı Problemleri 5 1,57 0,19 31

[+] Yaş Problemleri 1 0,71 0 71

[-] Hareket Problemleri 1 0,29 0,19 29

[-] Sayma Yöntemleri 1 0,38 0,14 38

[-] OLASILIK 1 0,38 0,14 38

Geometri
[-] Üçgende Açılar 1 0,29 0,10 29

[-] Üçgende Alan 1 0,24 0,10 24

[-] Üçgenlerin Benzerliği 1 0,24 0,10 24

[-] Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0,05 0,05 5

[-] Çokgenler 1 0,33 0,05 33

[-] Eşkenar Dörtgen 1 0,10 0,05 10

[-] Dikdörtgen 1 0,05 0,10 5

[-] Prizmalar 3 0,95 0,10 32

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi
ve Kılcallık

2 0,86 0,57 43

[+] Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0,67 0,10 67

[+] Yay Dalgaları 2 1,24 0,24 62

[+] Verim ve Enerji Kaynakları 1 0,76 0 76

[-] Mercekler 1 0,19 0,19 19

Kimya
[+] Kimyanın Sembolik Dili 1 0,81 0 81

[+] Atom Modelleri 1 0,57 0,19 57

[+] Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0,52 0,10 52

[+] Gazlar 1 0,62 0,05 62

[-] Kimyasal Hesaplamalar / Diğer
Problem Türleri

1 0,14 0,05 14

[+] Koligatif Özellikler 1 0,52 0,05 52

[-] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0,14 0,24 14

Biyoloji
[-] GENDEN PROTEİNE 1 0,33 0,38 33

[-] Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0,43 0,29 43

[-] Canlıların Sınıflandırılması (Genel
Özellikler)

1 0,38 0,14 38

[-] Mitoz 1 0,48 0,19 48

[+] Soyağaçları (Otozomal) 1 0,52 0,10 52

[+] Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0,81 0 81



 MB ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
 MB

(4)
19,25 11,25 16,44 2,25 2,50 1,62 2,25 1,75 1,81 1,50 0,75 1,31 3,50 0,75 3,31 10,25 2,25 9,69 0,50 0,25 0,44 1,00 1,00 0,75 0,50 0,50 0,38 0,75 1,50 0,38 41,75 22,50 36,13 249,020

Okul
(25)

28,08 7,92 26,10 2,84 1,56 2,45 2,60 0,96 2,36 2,16 1,40 1,81 3,44 0,92 3,21 14,52 2,36 13,93 1,96 0,56 1,82 3,28 1,08 3,01 2,88 0,64 2,72 2,60 1,16 2,31 64,36 18,56 59,72 319,280

İlçe
(474)

29,75 8,31 27,68 3,30 1,40 2,95 2,71 1,13 2,43 2,76 1,34 2,42 3,75 0,79 3,55 17,58 2,96 16,84 3,10 0,82 2,89 3,57 1,60 3,17 2,83 1,21 2,53 2,99 1,36 2,65 72,34 20,92 67,11 341,380

İl
(891)

29,59 8,38 27,49 3,30 1,39 2,95 2,69 1,13 2,41 2,74 1,34 2,40 3,75 0,79 3,55 17,25 2,96 16,51 3,03 0,80 2,83 3,52 1,60 3,12 2,75 1,21 2,45 2,93 1,36 2,59 71,55 20,96 66,30 338,710

Genel
(17777)

26,63 9,02 24,37 3,03 1,46 2,67 2,45 1,13 2,17 2,44 1,23 2,14 3,42 0,73 3,24 13,85 2,99 13,10 1,85 0,91 1,63 2,95 1,51 2,57 2,32 1,10 2,05 2,48 1,18 2,18 61,42 21,26 56,12 305,590

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
 MB şubesinde 4

Okulunuzda 25 4
TAVŞANLI ilçesinde 474 24 2

KÜTAHYA ilinde 891 45 4 3
Genelde 17777 1397 199 104 44

DERECELER

Genelde sınava 1397 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 969. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 45 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 26. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 24 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 22. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 4. oldu
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 MB ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Sözcükte Anlam 3 2,12 0,80 71

[+] Metne Sözcük Yerleştirme 1 0,72 0,20 72

[-] Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0,48 0,52 48

[+] Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0,76 0,24 76

[-] Parçadaki Cümlelerin İçerik ve
Özellikleri

1 0,44 0,52 44

[+] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,60 0,28 60

[+] Ses Bilgisi - Karma 1 0,68 0,12 68

[-] Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0,40 0,36 40

[+] Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0,80 0,08 80

[+] Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0,76 0,04 76

[+] Büyük Harflerin Yazılışı 1 0,80 0,16 80

[+] Yazım Kuralları - Karma 1 0,64 0,28 64

[+] Noktalama İşaretleri - Karma 1 0,76 0,20 76

[+] Virgül 1 0,96 0 96

[+] Paragrafta Anlatım Akışını Bozan
Cümle

1 0,84 0,16 84

[-] Paragrafı İkiye Ayırma 1 0,48 0,40 48

[+] Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0,88 0,08 88

[+] Paragrafın Yorumlanması 8 5,56 1,76 70

[+] Paragrafın Konusu 1 0,92 0,08 92

[+] Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2,64 0,08 88

[+] Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1,76 0,96 59

[+] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4,08 0,60 68

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] Boylardan Devlete 1 0,60 0,32 60

[+] İslamiyet’in Doğduğu Dönemde
Dünya

1 0,56 0,40 56

[+] Fetih ve Fatih 1 0,56 0,32 56

[+] I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0,72 0,04 72

[-] Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0,40 0,48 40

Coğrafya-1
[+] Haritalarda Temel Kavramlar 1 0,72 0,24 72

[-] Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0,12 0,24 12

[-] Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0,28 0,16 28

[+] Bölge ve Bölge Türleri 1 0,72 0,20 72

[+] Afetlerin Genel Özellikleri 1 0,76 0,12 76

Felsefe
[-] 20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı
Nitelikleri

1 0,24 0,40 24

[+] MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl
Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri

1 0,76 0,12 76

[-] 18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin
Ayırıcı Nitelikleri

1 0,28 0,48 28

[-] MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl
Filozoflarının Felsefi Görüşleri

1 0,48 0,20 48

[-] Bilgi Felsefesi 1 0,40 0,20 40

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] Din ve İslam 1 0,52 0,28 52

[+] Din ve Hayat 1 0,64 0,28 64

[+] Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0,88 0,08 88

[+] Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0,80 0,04 80

[+] Anadolu'da İslam 1 0,60 0,24 60

Felsefe (Seçmeli)
[-] Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

[-] Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

[-] Bilim Felsefesi 1 0 0 0

[-] MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl
Filozoflarının Felsefi Görüşleri

2 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Rasyonel Sayılar 1 0,52 0,28 52

[+] Köklü ifadeler 1 0,76 0,04 76

[+] Üslü ifadeler 1 0,60 0,04 60

[+] Ondalık Sayılar 1 0,56 0,04 56

[+] Tek ve Çift Sayılar 1 0,72 0,04 72

[+] Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0,68 0,04 68

[+] Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,72 0,08 72

[+] EBOB-EKOK 1 0,68 0,04 68

[+] Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1,12 0,24 56

[-] Mutlak Değer Özellikleri 1 0,44 0,04 44

[-] Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0,32 0,12 32

[-] VERİ 1 0,48 0,20 48

[+] Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0,84 0 84

[-] Grafik Problemleri 1 0,40 0,08 40

[-] Fonksiyonlarda İşlemler 1 0,36 0,08 36

[+] Rutin Olmayan Problemler 1 0,56 0,08 56

[-] Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1,16 0,28 39

[-] Oran ve Orantı 1 0,48 0 48

[-] Sayı Problemleri 5 1,44 0,20 29

[+] Yaş Problemleri 1 0,68 0 68

[-] Hareket Problemleri 1 0,24 0,20 24

[-] Sayma Yöntemleri 1 0,40 0,12 40

[-] OLASILIK 1 0,36 0,12 36

Geometri
[-] Üçgende Açılar 1 0,24 0,12 24

[-] Üçgende Alan 1 0,20 0,08 20

[-] Üçgenlerin Benzerliği 1 0,20 0,08 20

[-] Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0,04 0,04 4

[-] Çokgenler 1 0,28 0,04 28

[-] Eşkenar Dörtgen 1 0,08 0,04 8

[-] Dikdörtgen 1 0,04 0,08 4

[-] Prizmalar 3 0,88 0,08 29

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi
ve Kılcallık

2 0,72 0,56 36

[+] Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0,56 0,12 56

[+] Yay Dalgaları 2 1,12 0,20 56

[+] Verim ve Enerji Kaynakları 1 0,68 0,04 68

[-] Mercekler 1 0,20 0,16 20

Kimya
[+] Kimyanın Sembolik Dili 1 0,72 0,04 72

[-] Atom Modelleri 1 0,48 0,20 48

[-] Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0,44 0,08 44

[+] Gazlar 1 0,52 0,04 52

[-] Kimyasal Hesaplamalar / Diğer
Problem Türleri

1 0,12 0,04 12

[-] Koligatif Özellikler 1 0,48 0,04 48

[-] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0,12 0,20 12

Biyoloji
[-] GENDEN PROTEİNE 1 0,28 0,40 28

[-] Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0,36 0,28 36

[-] Canlıların Sınıflandırılması (Genel
Özellikler)

1 0,32 0,12 32

[-] Mitoz 1 0,40 0,24 40

[-] Soyağaçları (Otozomal) 1 0,48 0,12 48

[+] Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0,76 0 76



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,775 305,590 9 19 397 739 12117

Puanı Hesaplanan: 25 474 889 17405

Katılımlar: 10 25 474 891 17777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 28,62 26,10 24,37

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,85 2,45 2,67

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 2,10 2,36 2,17

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,05 1,81 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,00 3,21 3,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 10,00 9,83 10,22

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 15,92 13,93 13,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,25 1,82 1,63

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21 18,18 15,75 14,72

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,52 3,01 2,57

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,10 2,72 2,05

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,82 2,31 2,18

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 9,45 8,04 6,80

Toplam: 120 52 30 44,50 37 66,25 59,72 56,12

TYT Türkçe eDAEaCBDBBA ABc CcEceBbCEbCAaDEAdEEEA   

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAABe b caC ceddD EB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik  dDBDDB A  d  c cd Da  BCb  C           

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECDA

TYT Fen EDaCDdA  bDE  d AD c

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYKUT ÇLK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,763 305,590 10 21 421 782 12883

Puanı Hesaplanan: 25 474 889 17405

Katılımlar: 10 25 474 891 17777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 28,62 26,10 24,37

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,85 2,45 2,67

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,10 2,36 2,17

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,05 1,81 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,00 3,21 3,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 10,00 9,83 10,22

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 15,92 13,93 13,10

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,25 1,82 1,63

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18 18,18 15,75 14,72

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,52 3,01 2,57

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,10 2,72 2,05

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,82 2,31 2,18

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 9,45 8,04 6,80

Toplam: 120 48 27 41,25 34 66,25 59,72 56,12

TYT Türkçe DDAEaC DB bC acbCDEBeBeCECCeEDaABEEEAcdD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal C bee D dCCd   ED aB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDBDc aA ddd    A                A deD 

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECDA

TYT Fen E E D Ae cD    Cb   

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 0 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 0 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE H TETİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,310 305,590 7 16 365 674 10538

Puanı Hesaplanan: 25 474 889 17405

Katılımlar: 10 25 474 891 17777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 28,62 26,10 24,37

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,85 2,45 2,67

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,10 2,36 2,17

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,05 1,81 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,00 3,21 3,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,00 9,83 10,22

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 15,92 13,93 13,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,25 1,82 1,63

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 18,18 15,75 14,72

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,52 3,01 2,57

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,10 2,72 2,05

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,82 2,31 2,18

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 9,45 8,04 6,80

Toplam: 120 56 19 51,25 43 66,25 59,72 56,12

TYT Türkçe DDEAadbdAdBCBaADCDEBCCADcbBBEDEAdEcEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBeAAAc CD CdABDdEED     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik eD  B bE    BA  Aa dB    B C            

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBDADEDA

TYT Fen        DA      a   C

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Yay Dalgaları 2 0 0 0
Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
371,420 305,590 3 7 175 318 3994

Puanı Hesaplanan: 25 474 889 17405

Katılımlar: 10 25 474 891 17777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 28,62 26,10 24,37

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,85 2,45 2,67

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,10 2,36 2,17

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,05 1,81 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,00 3,21 3,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,00 9,83 10,22

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 15,92 13,93 13,10

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,25 1,82 1,63

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 18,18 15,75 14,72

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,52 3,01 2,57

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,10 2,72 2,05

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,82 2,31 2,18

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 9,45 8,04 6,80

Toplam: 120 82 20 77,00 64 66,25 59,72 56,12

TYT Türkçe DDdACC aeBB BBADCcEdCCADEbBeEDEAAEAEcEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBCAdA  d aCcAeDBE D     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BDDDBCDEeD EBAD d BCBDABB  CbEECD    E A

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBDADEDA

TYT Fen CEDEAcEDAdD d AECdDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 2 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
C E 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,110 305,590 8 18 378 699 11452

Puanı Hesaplanan: 25 474 889 17405

Katılımlar: 10 25 474 891 17777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 28,62 26,10 24,37

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,85 2,45 2,67

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,10 2,36 2,17

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,05 1,81 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,00 3,21 3,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 10,00 9,83 10,22

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 15,92 13,93 13,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,25 1,82 1,63

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 18,18 15,75 14,72

Toplam: 120 51 13 47,75 40 66,25 59,72 56,12

TYT Türkçe DDAEaCBDB ACABAECDEcDBdeECbAEDEdBEEEAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal   ABB D AdC  bdED Ec     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik D DcD BC   dEa    D  B B                

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
F 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
348,560 305,590 6 12 238 431 5843

Puanı Hesaplanan: 25 474 889 17405

Katılımlar: 10 25 474 891 17777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,62 26,10 24,37

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,85 2,45 2,67

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,10 2,36 2,17

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,05 1,81 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,00 3,21 3,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 10,00 9,83 10,22

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 15,92 13,93 13,10

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,25 1,82 1,63

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 18,18 15,75 14,72

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,52 3,01 2,57

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,10 2,72 2,05

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,82 2,31 2,18

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 9,45 8,04 6,80

Toplam: 120 74 18 69,50 58 66,25 59,72 56,12

TYT Türkçe eeAECCBDBdbCABAECDEdDBeCEbCdEDEABEEEAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal       D ACCdaAcEDeEc     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDBDDcCA  B  DD   De  BC  BC     A  CD 

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECDA

TYT Fen EDEeDdADCADE  ECdDCE

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRZA MUSLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
413,693 305,590 2 3 55 97 1177

Puanı Hesaplanan: 25 474 889 17405

Katılımlar: 10 25 474 891 17777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 28,62 26,10 24,37

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,85 2,45 2,67

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,10 2,36 2,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,05 1,81 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,00 3,21 3,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,00 9,83 10,22

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 15,92 13,93 13,10

Geometri 10 6 3 5,25 53 2,25 1,82 1,63

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79 18,18 15,75 14,72

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,52 3,01 2,57

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,10 2,72 2,05

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,82 2,31 2,18

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 9,45 8,04 6,80

Toplam: 120 96 20 91,00 76 66,25 59,72 56,12

TYT Türkçe DDAEaCBDBdbCABAECDEdeBdCEbCeEDEABEEEAdBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAeBB DDACCBaABEDcEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDBDDBCAEEcEEDDDAbDDBBBCABBC Ec aADECDe

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECDA

TYT Fen EDEbDdADCADED ECADbE

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 3 2 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
S D 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
433,998 305,590 1 1 27 47 426

Puanı Hesaplanan: 25 474 889 17405

Katılımlar: 10 25 474 891 17777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 28,62 26,10 24,37

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,85 2,45 2,67

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,10 2,36 2,17

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,05 1,81 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,00 3,21 3,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,00 9,83 10,22

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 15,92 13,93 13,10

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,25 1,82 1,63

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86 18,18 15,75 14,72

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,52 3,01 2,57

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,10 2,72 2,05

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,82 2,31 2,18

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 9,45 8,04 6,80

Toplam: 120 101 12 98,00 82 66,25 59,72 56,12

TYT Türkçe DDAdCdBD BdCABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAABBaD ACCBaeBEDcEd     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDcDDBCAE BEEDDDADDDBBBCABBCCE BDcDECD 

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECDA

TYT Fen Ee CD ADCADEDeECADCE

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 2 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 0 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAVAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
357,858 305,590 4 9 207 375 5039

Puanı Hesaplanan: 25 474 889 17405

Katılımlar: 10 25 474 891 17777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 28,62 26,10 24,37

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,85 2,45 2,67

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,10 2,36 2,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,05 1,81 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,00 3,21 3,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,00 9,83 10,22

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 15,92 13,93 13,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,25 1,82 1,63

TYT Matematik 40 18 1 17,75 44 18,18 15,75 14,72

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,52 3,01 2,57

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,10 2,72 2,05

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,82 2,31 2,18

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 9,45 8,04 6,80

Toplam: 120 76 14 72,50 60 66,25 59,72 56,12

TYT Türkçe bDEACdcdABBCBBADCDEBCCADEbBBE  A EAccEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BaC AA  CDECdABDBaEe     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BD  B  EDD EcADEA BCB A BB   E          

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBDADEDA

TYT Fen CEDEAD DAED  cAbCEDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 0 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 2 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA UYGUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
348,833 305,590 5 11 237 430 5820

Puanı Hesaplanan: 25 474 889 17405

Katılımlar: 10 25 474 891 17777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,62 26,10 24,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,85 2,45 2,67

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,10 2,36 2,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,05 1,81 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,00 3,21 3,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,00 9,83 10,22

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 15,92 13,93 13,10

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,25 1,82 1,63

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 18,18 15,75 14,72

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,52 3,01 2,57

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,10 2,72 2,05

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,82 2,31 2,18

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 9,45 8,04 6,80

Toplam: 120 75 21 69,75 58 66,25 59,72 56,12

TYT Türkçe cDEACCAdedBCBBADCDEBCCADEbBBEDEAdEcEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBaAcA   DcCBABDdEE      

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BDDDBCDEDDD BAD AeBCBe   B CEc       E  

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBDADEDA

TYT Fen bbDEAe DAdD C dc c C

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 1 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 2 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİRSU HİLAL KARADAYI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
398,475 305,590 2 5 87 156 1976

Puanı Hesaplanan: 25 474 889 17405

Katılımlar: 8 25 474 891 17777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 25,34 26,10 24,37

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,03 2,45 2,67

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,50 2,36 2,17

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,09 1,81 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,34 3,21 3,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,97 9,83 10,22

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 11,56 13,93 13,10

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,56 1,82 1,63

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 13,12 15,75 14,72

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,91 3,01 2,57

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,62 2,72 2,05

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,34 2,31 2,18

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 7,88 8,04 6,80

Toplam: 120 91 19 86,25 72 56,31 59,72 56,12

TYT Türkçe DDAECCBDBBbCABAECDEBDBbbEbCAEDEABEEEAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAeBB beACCBEecEDeEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDcDDBCAEEBEED bAD DB BCA aC E  DAaE D 

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECDA

TYT Fen EDcCDEADCdDEeBECdDeE

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK KAHRAMAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
432,945 305,590 1 2 31 54 459

Puanı Hesaplanan: 25 474 889 17405

Katılımlar: 8 25 474 891 17777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,34 26,10 24,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,03 2,45 2,67

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,50 2,36 2,17

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,09 1,81 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,34 3,21 3,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,97 9,83 10,22

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 11,56 13,93 13,10

Geometri 10 8 0 8,00 80 1,56 1,82 1,63

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 13,12 15,75 14,72

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,91 3,01 2,57

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,62 2,72 2,05

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,34 2,31 2,18

TYT Fen 20 18 0 18,00 90 7,88 8,04 6,80

Toplam: 120 101 14 97,50 81 56,31 59,72 56,12

TYT Türkçe DDEAaCAEAdBCeaADCaEBCCADECBBEDEAcEAEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BeCAeAcBCDECeAdDBEED     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik cDDDBCDEDDDEBAcEADBCBDAB BCeEEE D DADEDA

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBDADEDA

TYT Fen CEDEADEDAED C AECEDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 2 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM İMARO 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
360,533 305,590 3 8 203 369 4848

Puanı Hesaplanan: 25 474 889 17405

Katılımlar: 8 25 474 891 17777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 25,34 26,10 24,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,03 2,45 2,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,36 2,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,09 1,81 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,34 3,21 3,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,97 9,83 10,22

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 11,56 13,93 13,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,56 1,82 1,63

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29 13,12 15,75 14,72

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,91 3,01 2,57

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,62 2,72 2,05

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,34 2,31 2,18

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 7,88 8,04 6,80

Toplam: 120 77 13 73,75 61 56,31 59,72 56,12

TYT Türkçe eDEACCAbABBCBBADCDEBCCADEbBBEDEAAEAEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal eeCAAAbcCDbCBABDBE D     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BDD BCDEDDDE A   b                      

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBDADEDA

TYT Fen CbcEAD DAED CbdECEDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ÖZDEMİR 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,468 305,590 8 24 472 886 16825

Puanı Hesaplanan: 25 474 889 17405

Katılımlar: 8 25 474 891 17777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 9 11,75 29 25,34 26,10 24,37

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,03 2,45 2,67

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,50 2,36 2,17

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,09 1,81 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,34 3,21 3,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 1 2 0,50 3 9,97 9,83 10,22

Toplam: 120 15 11 12,25 10 56,31 59,72 56,12

TYT Türkçe  bEAdbd   B e  DCcEc CbDEC  ED A E b    

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal caC                      

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 4 2 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVANUR SAOTAY 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,655 305,590 5 17 370 684 11002

Puanı Hesaplanan: 25 474 889 17405

Katılımlar: 8 25 474 891 17777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 25,34 26,10 24,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,03 2,45 2,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,36 2,17

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,09 1,81 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,34 3,21 3,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 9,97 9,83 10,22

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 11,56 13,93 13,10

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,56 1,82 1,63

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 13,12 15,75 14,72

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,91 3,01 2,57

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,62 2,72 2,05

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,34 2,31 2,18

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 7,88 8,04 6,80

Toplam: 120 56 27 49,25 41 56,31 59,72 56,12

TYT Türkçe aDdeaCdEAaBCBaADCDEBCCADEbBBaDEAcEAcEbBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal eBaAAbeBCDEbcA cBEEe     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik cb DBCD De   A  A  CB AB   C   d        

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBDADEDA

TYT Fen CacEAe D           C

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 0 3 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,158 305,590 7 23 468 878 16422

Puanı Hesaplanan: 25 474 889 17405

Katılımlar: 8 25 474 891 17777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 11 9,25 23 25,34 26,10 24,37

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,03 2,45 2,67

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,50 2,36 2,17

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,09 1,81 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,34 3,21 3,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,97 9,83 10,22

Toplam: 120 22 16 18,00 15 56,31 59,72 56,12

TYT Türkçe D EAdbAE    adc e ccCCbDEbBeE  A        

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal eeeAbA eCDEC   DBEE      

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 4 2 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 2 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
K C 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,103 305,590 4 10 234 425 5719

Puanı Hesaplanan: 25 474 889 17405

Katılımlar: 8 25 474 891 17777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,34 26,10 24,37

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,03 2,45 2,67

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,50 2,36 2,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,09 1,81 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,34 3,21 3,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 9,97 9,83 10,22

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 11,56 13,93 13,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,56 1,82 1,63

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 13,12 15,75 14,72

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,91 3,01 2,57

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,62 2,72 2,05

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,34 2,31 2,18

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 7,88 8,04 6,80

Toplam: 120 75 20 70,00 58 56,31 59,72 56,12

TYT Türkçe DDAdaCBDBddCABAEdcEBDBACEbCeEDEABEEdAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal    eB D ACbBEABEDcEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDBDDBCA EBEbDDcADDcBBBb               

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECDA

TYT Fen E aCD ADCAD eBECdb E

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 0 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,338 305,590 6 20 402 748 12392

Puanı Hesaplanan: 25 474 889 17405

Katılımlar: 8 25 474 891 17777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 25,34 26,10 24,37

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,03 2,45 2,67

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,50 2,36 2,17

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,09 1,81 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,34 3,21 3,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,97 9,83 10,22

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 11,56 13,93 13,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,56 1,82 1,63

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 13,12 15,75 14,72

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,91 3,01 2,57

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,62 2,72 2,05

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,34 2,31 2,18

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 7,88 8,04 6,80

Toplam: 120 47 14 43,50 36 56,31 59,72 56,12

TYT Türkçe aedAaCAEe  CBBADCaEdCCbbECBBEDEAdEAEEEcD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBaAAA BCDa B  DBEEe     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik      CD D    A                          

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBDADEDA

TYT Fen    E   D           C

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Yay Dalgaları 2 1 0 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARHAN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
403,845 305,590 1 4 74 132 1670

Puanı Hesaplanan: 25 474 889 17405

Katılımlar: 3 25 474 891 17777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 32,58 26,10 24,37

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,33 2,45 2,67

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,58 2,36 2,17

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,92 1,81 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,21 3,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,25 9,83 10,22

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 19,25 13,93 13,10

Geometri 10 8 2 7,50 75 2,92 1,82 1,63

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 22,17 15,75 14,72

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,58 3,01 2,57

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,83 2,72 2,05

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,08 2,31 2,18

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 12,50 8,04 6,80

Toplam: 120 91 12 88,00 73 78,50 59,72 56,12

TYT Türkçe DDAEaCBDBBACABAEC  BDBACEbCAEDEABEEEAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAABBBDeACbe   EcDEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDBDDBCAbEBEEDaD D           EcdDADECDA

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECDA

TYT Fen EDaCDcADCADEDBECADCE

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 3 3 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ SEVİNÇ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,933 305,590 3 13 252 457 6337

Puanı Hesaplanan: 25 474 889 17405

Katılımlar: 3 25 474 891 17777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 5 25,75 64 32,58 26,10 24,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,33 2,45 2,67

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,58 2,36 2,17

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,92 1,81 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,42 3,21 3,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 11,25 9,83 10,22

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 19,25 13,93 13,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,92 1,82 1,63

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49 22,17 15,75 14,72

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,58 3,01 2,57

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,83 2,72 2,05

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,08 2,31 2,18

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 12,50 8,04 6,80

Toplam: 120 71 14 67,50 56 78,50 59,72 56,12

TYT Türkçe DDdACCAEAdBCBaADCaEBCCADEbBBEDEA        

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BeCAbA  CD Cd  DBEED     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BDDDBCDEDDD BADEAbBCB  B                

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBDADEDA

TYT Fen CaDEAD DdED C bdCaDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 0 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 2 0 100
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
379,225 305,590 2 6 148 268 3365

Puanı Hesaplanan: 25 474 889 17405

Katılımlar: 3 25 474 891 17777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 32,58 26,10 24,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,33 2,45 2,67

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,58 2,36 2,17

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,92 1,81 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,42 3,21 3,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,25 9,83 10,22

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 19,25 13,93 13,10

Geometri 10 2 3 1,25 13 2,92 1,82 1,63

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 22,17 15,75 14,72

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,58 3,01 2,57

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,83 2,72 2,05

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 3,08 2,31 2,18

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 12,50 8,04 6,80

Toplam: 120 85 20 80,00 67 78,50 59,72 56,12

TYT Türkçe eDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCeEDEABEEE EBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAbaBBD ACCBbAeEc Ed     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik DEDBcDBCAEE bEDDDA DDBBB A BC E   Aea e 

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECDA

TYT Fen cDdCDEADCA Ee ECdebb

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 1 1 50
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Yay Dalgaları 2 1 1 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Gazlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA UYGUN 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,823 305,590 3 22 466 875 16396

Puanı Hesaplanan: 25 474 889 17405

Katılımlar: 4 25 474 891 17777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 5 15,75 39 16,44 26,10 24,37

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,62 2,45 2,67

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,81 2,36 2,17

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,31 1,81 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,31 3,21 3,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14 8,06 9,83 10,22

Toplam: 120 21 10 18,50 15 36,12 59,72 56,12

TYT Türkçe D  ACdA   d B ADC EBCCAbdb BEDE         

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal  aeAdb  a  C   D E       

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 4 1 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN YÖRÜK 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,563 305,590 2 15 350 647 10097

Puanı Hesaplanan: 25 474 889 17405

Katılımlar: 4 25 474 891 17777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 16,44 26,10 24,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,62 2,45 2,67

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,81 2,36 2,17

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,31 1,81 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,31 3,21 3,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 8,06 9,83 10,22

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 9,69 13,93 13,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,44 1,82 1,63

TYT Matematik 40 20 6 18,50 46 10,12 15,75 14,72

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,75 3,01 2,57

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,38 2,72 2,05

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,38 2,31 2,18

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 1,50 8,04 6,80

Toplam: 120 62 37 52,75 44 36,12 59,72 56,12

TYT Türkçe DDdACCbEAaBCBBcDdacdCCAbEbBdbDbAcEAEcEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBaAcbDBCDbCBeBDdEED     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BDDcBCDEDDDaBADcAa CBe a B CEE          

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBDADEDA

TYT Fen bccEd Eab     ed cbC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 3 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 2 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Yay Dalgaları 2 1 0 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL KAYMAZ 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,225 305,590 1 14 261 474 6726

Puanı Hesaplanan: 25 474 889 17405

Katılımlar: 4 25 474 891 17777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 16,44 26,10 24,37

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,62 2,45 2,67

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,81 2,36 2,17

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,31 1,81 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,31 3,21 3,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 8,06 9,83 10,22

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 9,69 13,93 13,10

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,44 1,82 1,63

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 10,12 15,75 14,72

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,75 3,01 2,57

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,38 2,72 2,05

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,38 2,31 2,18

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 1,50 8,04 6,80

Toplam: 120 70 16 66,00 55 36,12 59,72 56,12

TYT Türkçe DeEdCCba BBdBBADCaE CCAeEbBBEDaAAEAcEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBCAAA aCD CdA DBEED     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik cDD BCDEDDD BA EA BCB A    CE a      E A

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBDADEDA

TYT Fen    EA  D    C e  cDC

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 2 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 2 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Yay Dalgaları 2 1 0 50
Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gazlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Diğer Problem Türleri 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TADİC 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,473 305,590 4 25 474 889 17084

Puanı Hesaplanan: 25 474 889 17405

Katılımlar: 4 25 474 891 17777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 15 3,25 8 16,44 26,10 24,37

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,62 2,45 2,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,81 2,36 2,17

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,31 1,81 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,31 3,21 3,24

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 10 2,50 13 8,06 9,83 10,22

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 9,69 13,93 13,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,44 1,82 1,63

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 10,12 15,75 14,72

Toplam: 120 14 27 7,25 6 36,12 59,72 56,12

TYT Türkçe ebaebCdEABdCcebDdcEcda                  

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal eedcbcDBab     cBEEe     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik            d A           B b            

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBDADEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 0 3 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 0 2 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

