
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TYT TÜRKİYE GENELİ BÜYÜK PROVA MART 2024 29 29 992 186984

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,4711,02 17,71 1,63 1,83 1,17 2,77 1,35 2,44 1,77 1,59 1,37 3,41 0,79 3,22 0,01 0,01 0,01 10,89 3,24 10,08 2,27 0,53 2,14 2,24 1,69 1,81 2,88 1,01 2,63 2,33 1,09 2,06 50,6724,15 44,64 270,940

Okul Ortalaması 23,48 8,90 21,26 1,48 1,59 1,09 2,97 1,14 2,68 2,03 1,28 1,72 3,86 0,55 3,72 0,00 0,00 0,00 14,14 2,55 13,50 3,31 0,59 3,16 2,79 1,34 2,46 3,66 0,48 3,53 2,76 0,86 2,54 60,4819,28 55,66 301,790

KATILIMLAR

1 0 K C -M 37 2 36,50 2 0 2,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 29 0 29,00 9 0 9,00 5 0 5,00 7 0 7,00 5 0 5,00 109 2 108,50 465,605 299

2 0 DİLARA DAĞISTANLI -M 32 7 30,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 24 1 23,75 9 1 8,75 5 2 4,50 7 0 7,00 4 2 3,50 98 15 94,25 423,303 5288

3 0 ECEM SILA AY -M 33 7 31,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 22 4 21,00 7 1 6,75 6 1 5,75 7 0 7,00 3 3 2,25 93 20 88,00 404,298 10524

4 0 BURAK KAHRAMAN -M 27 13 23,75 1 4 0,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 29 0 29,00 5 2 4,50 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 93 23 87,25 403,158 10920

5 0 BİRSU KARADAYI -M 30 8 28,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 22 3 21,25 8 1 7,75 4 3 3,25 6 1 5,75 5 1 4,75 91 20 86,00 398,630 12456

6 0 EREN YÖRÜK -MB 34 6 32,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 25 2 24,50 3 0 3,00 5 1 4,75 4 1 3,75 89 12 86,00 397,835 12753

7 0 SÜMEYYE ENGİN -MC 26 11 23,25 2 0 2,00 5 0 5,00 1 2 0,50 4 0 4,00 22 0 22,00 7 1 6,75 4 3 3,25 6 1 5,75 5 1 4,75 82 19 77,25 372,823 23438

8 0 MİRZA MUSLU   25 14 21,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 24 4 23,00 6 2 5,50 4 3 3,25 5 2 4,50 5 1 4,75 84 30 76,50 370,735 24472

9 0 HACER -M 27 10 24,50 1 4 0,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 15 8 13,00 8 2 7,50 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 83 27 76,25 369,890 24874

10 0 ARHAN KÖSE -MA 21 8 19,00 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 24 2 23,50 9 1 8,75 6 1 5,75 5 2 4,50 5 1 4,75 80 20 75,00 366,630 26554

11 0 ADİL GEZER -MA 30 6 28,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 1 0,75 4 0 4,00 24 6 22,50 6 3 5,25 4 3 3,25 6 0 6,00 1 0 1,00 79 23 73,25 359,920 30185

12 0 BÜŞRA A   27 12 24,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 22 5 20,75 6 1 5,75 2 3 1,25 3 3 2,25 5 0 5,00 75 32 67,00 341,560 40828

13 0 HAVVANUR ÖZTÜRK -M 29 6 27,50 1 2 0,50 2 0 2,00 2 2 1,50 5 0 5,00 16 0 16,00 2 0 2,00 5 0 5,00 2 1 1,75 64 11 61,25 323,750 52399

14 0 E   27 11 24,25 1 0 1,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 0 4,00 14 3 13,25 1 0 1,00 3 3 2,25 7 0 7,00 3 1 2,75 64 24 58,00 314,488 58769

15 0 SEVGİ SEVİNÇ -MA 23 3 22,25 1 3 0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 13 4 12,00 2 2 1,50 7 0 7,00 3 2 2,50 61 16 57,00 311,688 60748

16 0 AHSEN ÇAĞLAR -MA 26 10 23,50 2 2 1,50 1 2 0,50 2 3 1,25 5 0 5,00 9 2 8,50 1 0 1,00 4 0 4,00 4 2 3,50 4 2 3,50 58 23 52,25 297,180 71484

17 0 ESAT VAROL   24 12 21,00 1 4 0,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 8 4 7,00 4 2 3,50 3 4 2,00 6 1 5,75 2 4 1,00 60 34 51,50 295,150 73049

18 0 SUDE SEVİNÇ   18 4 17,00 1 1 0,75 2 0 2,00 3 1 2,75 13 3 12,25 4 0 4,00 4 1 3,75 4 2 3,50 3 1 2,75 52 13 48,75 287,415 79024

19 0 AY   A -MA 26 8 24,00 1 2 0,50 5 0 5,00 13 0 13,00 2 1 1,75 3 0 3,00 2 1 1,75 52 12 49,00 287,120 79282

20 0 TARIK -M 23 14 19,50 1 2 0,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 9 1 8,75 46 18 41,50 264,795 97437

21 0 F K -MA 22 15 18,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 6 7 4,25 3 1 2,75 3 0 3,00 3 0 3,00 45 31 37,25 252,473 107705

22 0 SAFA -M 28 4 27,00 8 3 7,25 3 0 3,00 39 7 37,25 250,985 108974

23 0 Y -MA 25 13 21,75 1 1 0,75 1 3 0,25 3 2 2,50 8 4 7,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 3 0,25 40 27 33,25 239,628 118418

24 0 AYKUT ÇELİK   18 13 14,75 1 3 0,25 3 2 2,50 4 0 4,00 8 2 7,50 34 20 29,00 227,663 128650

25 0 Y YN N -M 23 8 21,00 1 3 0,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 33 17 28,75 226,125 129947

26 0 HÜSEYİN K -M 8 12 5,00 1 1 0,75 1 2 0,50 4 1 3,75 0 4 -1,00 2 0 2,00 16 20 11,00 174,610 168168

27 0 ENES ÖZDEMİR -M 5 7 3,25 1 1 0,75 2 2 1,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 11 13 7,75 164,983 173156

28 0 DERYA UYGUN -MB 7 11 4,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 10 16 6,00 159,568 175585

29 0 MUHAMMET CAN   0 3 -0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 0 4,00 1 5 -0,25 13 14 9,50
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