
OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3 16 16 426 69327

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,1 5,5 6,75 5,6 2,9 4,82 8,7 3,6 7,78 7,0 5,7 5,61 29,4 17,7 24,96 187,080 220,170 215,210

Okul Ortalaması 9,1 5,4 7,77 6,3 4,4 5,16 12,6 2,3 12,06 10,0 4,2 8,95 38,0 16,3 33,94 203,880 255,410 243,780

KATILIMLAR

1 0 FATMA GÜL   20 7 18,25 23 11 20,25 1 2 0,50 44 20 39,00 280,564 1 1 3399 194,846 5 11 35846 242,639 3 8 19853

2 0 AYŞE H TETİK   24 10 21,50 19 4 18,00 2 4 1,00 45 18 40,50 280,343 2 2 3425 195,715 4 10 35419 253,405 2 7 16242

3 0 ÖMER ÖZCEMİR  MB 30 7 28,25 13 3 12,25 43 10 40,50 265,533 1 3 5217 245,855 1 8 19230 324,360 1 1 2719

4 0 MEHMET KILIÇ   14 18 9,50 16 18 11,50 30 36 21,00 227,569 3 4 12774 193,436 6 12 36662 213,254 6 13 32730

5 0 ENES AYTEKİN  M 23 10 20,50 6 3 5,25 29 13 25,75 217,155 1 5 16218 168,095 4 13 54294 223,680 4 10 27704

6 0 HÜSEYİN  M 10 7 8,25 13 12 10,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 23 22 17,50 191,188 3 9 29354 163,305 5 14 57112 181,348 5 14 50272

7 0 FRED  MB 16 24 10,00 13 15 9,25 2 0 2,00 31 39 21,25 172,235 2 13 41268 149,075 2 15 63916 171,023 2 15 55878

8 0 ENES ÖZDEMİR  M 9 4 8,00 10 7 8,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 19 13 15,75 167,158 5 14 44381 145,443 6 16 65025 161,823 6 16 60202
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3 16 16 426 69327

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,1 5,5 6,75 5,6 2,9 4,82 8,7 3,6 7,78 7,0 5,7 5,61 29,4 17,7 24,96 187,080 220,170 215,210

Okul Ortalaması 9,1 5,4 7,77 6,3 4,4 5,16 12,6 2,3 12,06 10,0 4,2 8,95 38,0 16,3 33,94 203,880 255,410 243,780

KATILIMLAR

1 0 EBRAR KOÇ  MA 29 1 28,75 22 9 19,75 51 10 48,50 205,470 1 6 21396 376,580 1 1 3745 307,975 1 2 4622

2 0 ARHAN KÖSE  MA 29 7 27,25 27 12 24,00 56 19 51,25 197,985 2 7 25330 375,705 2 2 3793 296,060 2 4 6380

3 0 BURAK KAHRAMAN  M 35 4 34,00 30 7 28,25 65 11 62,25 162,189 6 15 47461 371,031 1 3 4113 277,814 2 5 9870

4 0 BİRSU KARADAYI  M 32 2 31,50 21 9 18,75 53 11 50,25 194,378 2 8 27384 370,283 2 4 4160 304,158 1 3 5140

5 0 SAVAŞ   23 3 22,25 19 1 18,75 42 4 41,00 177,630 4 11 37735 326,533 1 5 8006 261,125 1 6 13915

6 0 KAYRA  M 12 1 11,75 23 11 20,25 35 12 32,00 187,253 4 10 31700 309,203 3 6 9773 241,888 3 9 20121

7 0 SENA UYGUN   10 3 9,25 14 13 10,75 24 16 20,00 173,223 5 12 40554 262,710 2 7 16073 220,428 4 11 29215

8 0 ÖMER ÖZCEMİR  MB 30 7 28,25 13 3 12,25 43 10 40,50 265,533 1 3 5217 245,855 1 8 19230 324,360 1 1 2719

9 0 ESAT VAROL   14 4 13,00 4 2 3,50 18 6 16,50 162,189 6 15 47461 238,776 3 9 20746 219,434 5 12 29694

10 0 AYŞE H TETİK   24 10 21,50 19 4 18,00 2 4 1,00 45 18 40,50 280,343 2 2 3425 195,715 4 10 35419 253,405 2 7 16242

11 0 FATMA GÜL   20 7 18,25 23 11 20,25 1 2 0,50 44 20 39,00 280,564 1 1 3399 194,846 5 11 35846 242,639 3 8 19853

12 0 HÜSEYİN  M 10 7 8,25 13 12 10,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 23 22 17,50 191,188 3 9 29354 163,305 5 14 57112 181,348 5 14 50272

13 0 FRED  MB 16 24 10,00 13 15 9,25 2 0 2,00 31 39 21,25 172,235 2 13 41268 149,075 2 15 63916 171,023 2 15 55878

14 0 ENES ÖZDEMİR  M 9 4 8,00 10 7 8,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 19 13 15,75 167,158 5 14 44381 145,443 6 16 65025 161,823 6 16 60202
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3 16 16 426 69327

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,1 5,5 6,75 5,6 2,9 4,82 8,7 3,6 7,78 7,0 5,7 5,61 29,4 17,7 24,96 187,080 220,170 215,210

Okul Ortalaması 9,1 5,4 7,77 6,3 4,4 5,16 12,6 2,3 12,06 10,0 4,2 8,95 38,0 16,3 33,94 203,880 255,410 243,780

KATILIMLAR

1 0 ÖMER ÖZCEMİR  MB 30 7 28,25 13 3 12,25 43 10 40,50 265,533 1 3 5217 245,855 1 8 19230 324,360 1 1 2719

2 0 EBRAR KOÇ  MA 29 1 28,75 22 9 19,75 51 10 48,50 205,470 1 6 21396 376,580 1 1 3745 307,975 1 2 4622

3 0 BİRSU KARADAYI  M 32 2 31,50 21 9 18,75 53 11 50,25 194,378 2 8 27384 370,283 2 4 4160 304,158 1 3 5140

4 0 ARHAN KÖSE  MA 29 7 27,25 27 12 24,00 56 19 51,25 197,985 2 7 25330 375,705 2 2 3793 296,060 2 4 6380

5 0 BURAK KAHRAMAN  M 35 4 34,00 30 7 28,25 65 11 62,25 162,189 6 15 47461 371,031 1 3 4113 277,814 2 5 9870

6 0 SAVAŞ   23 3 22,25 19 1 18,75 42 4 41,00 177,630 4 11 37735 326,533 1 5 8006 261,125 1 6 13915

7 0 AYŞE H TETİK   24 10 21,50 19 4 18,00 2 4 1,00 45 18 40,50 280,343 2 2 3425 195,715 4 10 35419 253,405 2 7 16242

8 0 FATMA GÜL   20 7 18,25 23 11 20,25 1 2 0,50 44 20 39,00 280,564 1 1 3399 194,846 5 11 35846 242,639 3 8 19853

9 0 KAYRA  M 12 1 11,75 23 11 20,25 35 12 32,00 187,253 4 10 31700 309,203 3 6 9773 241,888 3 9 20121

10 0 ENES AYTEKİN  M 23 10 20,50 6 3 5,25 29 13 25,75 217,155 1 5 16218 168,095 4 13 54294 223,680 4 10 27704

11 0 SENA UYGUN   10 3 9,25 14 13 10,75 24 16 20,00 173,223 5 12 40554 262,710 2 7 16073 220,428 4 11 29215

12 0 ESAT VAROL   14 4 13,00 4 2 3,50 18 6 16,50 162,189 6 15 47461 238,776 3 9 20746 219,434 5 12 29694

13 0 MEHMET KILIÇ   14 18 9,50 16 18 11,50 30 36 21,00 227,569 3 4 12774 193,436 6 12 36662 213,254 6 13 32730

14 0 HÜSEYİN  M 10 7 8,25 13 12 10,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 23 22 17,50 191,188 3 9 29354 163,305 5 14 57112 181,348 5 14 50272

15 0 FRED  MB 16 24 10,00 13 15 9,25 2 0 2,00 31 39 21,25 172,235 2 13 41268 149,075 2 15 63916 171,023 2 15 55878

16 0 ENES ÖZDEMİR  M 9 4 8,00 10 7 8,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 19 13 15,75 167,158 5 14 44381 145,443 6 16 65025 161,823 6 16 60202
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3 16 16 426 69327

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,1 5,5 6,75 5,6 2,9 4,82 8,7 3,6 7,78 7,0 5,7 5,61 29,4 17,7 24,96 187,080 220,170 215,210

Okul Ortalaması 9,1 5,4 7,77 6,3 4,4 5,16 12,6 2,3 12,06 10,0 4,2 8,95 38,0 16,3 33,94 203,880 255,410 243,780

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE H TETİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
280,343 187,080 2 2 2 18 3425

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

SAY
195,715 220,170 4 10 10 184 35419

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

EA
253,405 215,210 2 7 7 85 16242

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

Katılımlar: 6 16 16 426 69327

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23

TYT Fen 20 3 1 2,75 14

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,96 1,80 1,82

Edebiyat 18 11 6 9,50 53 3,83 3,12 2,39

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 1,79 1,91 1,67

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,62 0,94 0,86

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 10 21,50 54 8,21 7,77 6,75

Tarih-2 11 3 3 2,25 20 1,08 1,02 0,68

Coğrafya-2 11 11 0 11,00 100 3,00 1,56 1,37

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,42 0,73 0,92

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,62 0,41 0,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 2,17 1,44 1,29

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,05

Sosyal-2 46 19 4 18,00 39 8,29 5,16 4,82

Matematik-2 31 2 4 1,00 3 6,58 9,94 6,15

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 1,08 2,12 1,64

Matematik 40 2 4 1,00 3 7,67 12,06 7,78

Toplam: 286 104 36 95,00 33 88,10 90,55 72,14

Edebiyat-Sosyal-1 DBACcbdAaAdE AcCcEDEBdCBC  DCd EC AaC CD

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Sosyal-2   Ba  A aDbBADBEDDECDA            ADCBaE      

Cevap Anahtarı B AEBDEEACBDCBADBEDDECDABBDCAEEADCCCADCBBEECEBDA

Matematik   bB   D      c      e   d              

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 1 0
Nazım Biçimleri 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 1 0
Nazım Biçimleri 3 0 2 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 1 1 33
Divan Edebiyatında Şiir 5 3 1 60
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 2 1 67
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 1 0 50
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 3 1 1 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Küreselleşen Dünya 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 2 2 0 100
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 1 0 100
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Küreselleşen Dünya 2 2 0 100
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESAT VAROL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
162,189 187,080 6 15 15 304 47461

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

SAY
238,776 220,170 3 9 9 111 20746

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

EA
219,434 215,210 5 12 12 170 29694

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

Katılımlar: 6 16 16 426 69327

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,85 60

TYT Sosyal 20 13 4 11,57 58

TYT Matematik 40 13 4 12,21 31

TYT Fen 20 8 4 7,00 35

Matematik-2 31 12 2 11,50 37 6,58 9,94 6,15

Matematik-2 9 2 2 1,50 17 1,08 2,12 1,64

Matematik 40 14 4 13,00 33 7,67 12,06 7,78

Fizik 14 4 2 3,50 25 1,79 2,86 1,71

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,38 2,86 1,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 2,33 3,23 2,34

Fen Bilimleri 40 4 2 3,50 9 5,50 8,95 5,61

Toplam: 286 78 26 71,12 25 88,10 90,55 72,14

Matematik DB   DBD  A d   E    BCA   dD B  e   BDe

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Fen Bilimleri AebBAC                                  

Cevap Anahtarı A ABEBACAECADADCCEEBCDADEADCABDCEBAEECBBEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 2 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Compton Saçılması ve de Broglie Dalga Boyu 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 2 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Duyu Organları 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kalp 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA GÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
280,564 187,080 1 1 1 17 3399

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

SAY
194,846 220,170 5 11 11 186 35846

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

EA
242,639 215,210 3 8 8 108 19853

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

Katılımlar: 6 16 16 426 69327

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,85 60

TYT Sosyal 20 13 4 11,57 58

TYT Matematik 40 13 4 12,21 31

TYT Fen 20 8 4 7,00 35

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,96 1,80 1,82

Edebiyat 18 8 3 7,25 40 3,83 3,12 2,39

Tarih-1 10 5 0 5,00 50 1,79 1,91 1,67

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 0,62 0,94 0,86

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 7 18,25 46 8,21 7,77 6,75

Tarih-2 11 3 3 2,25 20 1,08 1,02 0,68

Coğrafya-2 11 6 5 4,75 43 3,00 1,56 1,37

Felsefe 6 5 1 4,75 79 1,42 0,73 0,92

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 0,62 0,41 0,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 2,17 1,44 1,29

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,05

Sosyal-2 46 23 11 20,25 44 8,29 5,16 4,82

Matematik-2 31 1 2 0,50 2 6,58 9,94 6,15

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 1,08 2,12 1,64

Matematik 40 1 2 0,50 1 7,67 12,06 7,78

Toplam: 286 104 40 93,62 33 88,10 90,55 72,14

Edebiyat-Sosyal-1 DBACEDc BA   A C E deCCBC  D   ECAdd ceD

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Sosyal-2   Bc E d DbBAadEDabCDbBeDCAEdADbC ADCBBE      

Cevap Anahtarı B AEBDEEACBDCBADBEDDECDABBDCAEEADCCCADCBBEECEBDA

Matematik   cB     a                              

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 0 50
Nazım Biçimleri 3 1 1 33
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 1 0 33
Divan Edebiyatında Şiir 5 2 0 40
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 1 1 33
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 1 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 1 0 50
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 3 1 0 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Küreselleşen Dünya 1 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Ekonomi 2 2 0 100
Türkiye Turizmi 1 0 1 0
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Küreselleşen Dünya 2 0 2 0
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 1 0 100
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 1 0 100
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 1 0
Tanım ve Önerme 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
227,569 187,080 3 4 4 76 12774

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

SAY
193,436 220,170 6 12 12 195 36662

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

EA
213,254 215,210 6 13 13 197 32730

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

Katılımlar: 6 16 16 426 69327

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,85 60

TYT Sosyal 20 13 4 11,57 58

TYT Matematik 40 13 4 12,21 31

TYT Fen 20 8 4 7,00 35

Türkçe 6 3 3 2,25 38 1,96 1,80 1,82

Edebiyat 18 8 7 6,25 35 3,83 3,12 2,39

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 1,79 1,91 1,67

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 0,62 0,94 0,86

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 18 9,50 24 8,21 7,77 6,75

Tarih-2 11 3 4 2,00 18 1,08 1,02 0,68

Coğrafya-2 11 4 7 2,25 20 3,00 1,56 1,37

Felsefe 6 4 1 3,75 63 1,42 0,73 0,92

Felsefe Grubu 6 2 3 1,25 21 0,62 0,41 0,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 2,17 1,44 1,29

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,05

Sosyal-2 46 16 18 11,50 25 8,29 5,16 4,82

Toplam: 286 90 56 75,62 26 88,10 90,55 72,14

Edebiyat-Sosyal-1 bBcCcDc BecE AcCDE ddCCab   bda CAA bbee

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Sosyal-2 A B  cbe DbdbDaEbabCeABaD AEbAaeC baCBBa      

Cevap Anahtarı B AEBDEEACBDCBADBEDDECDABBDCAEEADCCCADCBBEECEBDA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 0 50
Nazım Biçimleri 3 1 1 33
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 0 2 0
Divan Edebiyatında Şiir 5 2 2 40
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 1 2 33
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 1 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Milli Mücadele 3 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 1 0 1 0
Çevre Sorunları 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 1 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 2 0 2 0
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
Küreselleşen Dünya 2 0 2 0
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 1 0 100
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 0 1 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 1 0
Tanım ve Önerme 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 1 1 50
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAVAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,630 187,080 4 11 11 240 37735

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

SAY
326,533 220,170 1 5 5 40 8006

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

EA
261,125 215,210 1 6 6 67 13915

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

Katılımlar: 6 16 16 426 69327

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 5 31,75 79

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33

TYT Fen 20 13 5 11,75 59

Matematik-2 31 18 3 17,25 56 6,58 9,94 6,15

Matematik-2 9 5 0 5,00 56 1,08 2,12 1,64

Matematik 40 23 3 22,25 56 7,67 12,06 7,78

Fizik 14 5 1 4,75 34 1,79 2,86 1,71

Kimya 13 7 0 7,00 54 1,38 2,86 1,57

Biyoloji 13 7 0 7,00 54 2,33 3,23 2,34

Fen Bilimleri 40 19 1 18,75 47 5,50 8,95 5,61

Toplam: 286 115 24 109,00 38 88,10 90,55 72,14

Matematik DBCa  BD DAdCDDBEA  CB     EbEBC DA   DC

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Fen Bilimleri A bB   EC D   CEEBCD   A   BD EBAE   B  

Cevap Anahtarı A ABEBACAECADADCCEEBCDADEADCABDCEBAEECBBEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 2 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
Compton Saçılması ve de Broglie Dalga Boyu 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 2 2 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Duyu Organları 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kalp 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA UYGUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
173,223 187,080 5 12 12 261 40554

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

SAY
262,710 220,170 2 7 7 89 16073

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

EA
220,428 215,210 4 11 11 168 29215

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

Katılımlar: 6 16 16 426 69327

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 30,50 76

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30

TYT Fen 20 9 7 7,25 36

Matematik-2 31 10 3 9,25 30 6,58 9,94 6,15

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 1,08 2,12 1,64

Matematik 40 10 3 9,25 23 7,67 12,06 7,78

Fizik 14 4 6 2,50 18 1,79 2,86 1,71

Kimya 13 2 3 1,25 10 1,38 2,86 1,57

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 2,33 3,23 2,34

Fen Bilimleri 40 14 13 10,75 27 5,50 8,95 5,61

Toplam: 286 93 35 84,25 29 88,10 90,55 72,14

Matematik   DBBD Db  DDBE  B a     c              

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Fen Bilimleri bB   EbdD DabeE eb       eEeEaAEE BBcBeD

Cevap Anahtarı B EBACAECADADCABEBCDADEADCACECEBAEECBBEBBD
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 2 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 1 0
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
Compton Saçılması ve de Broglie Dalga Boyu 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 2 1 0 50
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Duyu Organları 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kalp 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 0 50
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİRSU KARADAYI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
194,378 187,080 2 8 8 162 27384

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

SAY
370,283 220,170 2 4 4 19 4160

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

EA
304,158 215,210 1 3 3 16 5140

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

Katılımlar: 6 16 16 426 69327

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

TYT Matematik 40 21 7 19,25 48

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 31 26 1 25,75 83 10,33 9,94 6,15

Matematik-2 9 6 1 5,75 64 2,46 2,12 1,64

Matematik 40 32 2 31,50 79 12,79 12,06 7,78

Fizik 14 5 3 4,25 30 3,33 2,86 1,71

Kimya 13 9 1 8,75 67 4,04 2,86 1,57

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 3,71 3,23 2,34

Fen Bilimleri 40 21 9 18,75 47 11,08 8,95 5,61

Toplam: 286 140 30 132,50 46 83,14 90,55 72,14

Matematik CDDBBD DAdCDDBEAEBCBCACB E EB DDA C DeCB

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Fen Bilimleri bB CAE A    beE CD DEdD ACECceAEEeceE BD

Cevap Anahtarı B EBACAECADADCABEBCDADEADCACECEBAEECBBEBBD
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 2 2 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 0 0 0
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Compton Saçılması ve de Broglie Dalga Boyu 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 2 1 0 50
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Duyu Organları 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kalp 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 1 50
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK KAHRAMAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
162,189 187,080 6 15 15 304 47461

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

SAY
371,031 220,170 1 3 3 17 4113

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

EA
277,814 215,210 2 5 5 47 9870

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

Katılımlar: 6 16 16 426 69327

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,85 60

TYT Sosyal 20 13 4 11,57 58

TYT Matematik 40 13 4 12,21 31

TYT Fen 20 8 4 7,00 35

Matematik-2 31 26 4 25,00 81 10,33 9,94 6,15

Matematik-2 9 9 0 9,00 100 2,46 2,12 1,64

Matematik 40 35 4 34,00 85 12,79 12,06 7,78

Fizik 14 8 4 7,00 50 3,33 2,86 1,71

Kimya 13 10 2 9,50 73 4,04 2,86 1,57

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 3,71 3,23 2,34

Fen Bilimleri 40 30 7 28,25 71 11,08 8,95 5,61

Toplam: 286 125 31 116,87 41 83,14 90,55 72,14

Matematik DdCDeDBD DAcCDDBEAEBCBCACBeEDEBCBDABCBDC

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Fen Bilimleri ABbBeCdECd  DCCEEBCDADbADb BDCEBAEEaBBEB

Cevap Anahtarı A ABEBACAECADADCCEEBCDADEADCABDCEBAEECBBEB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Riemann Toplamı 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 2 0 2 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Compton Saçılması ve de Broglie Dalga Boyu 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 2 2 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Duyu Organları 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kalp 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 1 50
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES AYTEKİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
217,155 187,080 1 5 5 97 16218

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

SAY
168,095 220,170 4 13 13 322 54294

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

EA
223,680 215,210 4 10 10 158 27704

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

Katılımlar: 6 16 16 426 69327

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 10 16,50 41

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 0 5,00 83 1,46 1,80 1,82

Edebiyat 18 8 5 6,75 38 2,12 3,12 2,39

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 1,83 1,91 1,67

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 0,71 0,94 0,86

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 10 20,50 51 6,12 7,77 6,75

Tarih-2 11 4 1 3,75 34 1,04 1,02 0,68

Coğrafya-2 11 2 2 1,50 14 0,79 1,56 1,37

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,54 0,73 0,92

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,46 0,41 0,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,08 1,44 1,29

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,05

Sosyal-2 46 6 3 5,25 11 3,92 5,16 4,82

Toplam: 286 66 25 59,75 21 83,14 90,55 72,14

Edebiyat-Sosyal-1  CDBBCbbEdBA   ABCD  beCCACBEcCABd cdCCb

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Sosyal-2 D   B Ed C D Bda                              

Cevap Anahtarı A DCAEBDEEACBDABADBEDDECBDBAECADECCCBEADCBADECEB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 1 50
Nazım Biçimleri 3 2 1 67
Konularına Göre Şiir Türleri 1 1 0 100
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 1 0 33
Divan Edebiyatında Şiir 5 2 0 40
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 2 1 67
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 1 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 2 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 3 2 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Küreselleşen Dünya 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 2 1 1 50
Türkiye Turizmi 1 0 1 0
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 0 0 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 2 0 0 0
Çevre Sorunları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ÖZDEMİR 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
167,158 187,080 5 14 14 280 44381

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

SAY
145,443 220,170 6 16 16 375 65025

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

EA
161,823 215,210 6 16 16 359 60202

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

Katılımlar: 6 16 16 426 69327

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 12 9 9,75 24

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2

TYT Fen 20 2 1 1,75 9

Türkçe 6 2 2 1,50 25 1,46 1,80 1,82

Edebiyat 18 4 0 4,00 22 2,12 3,12 2,39

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 1,83 1,91 1,67

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 0,71 0,94 0,86

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 4 8,00 20 6,12 7,77 6,75

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 1,04 1,02 0,68

Coğrafya-2 11 2 5 0,75 7 0,79 1,56 1,37

Felsefe 6 2 1 1,75 29 0,54 0,73 0,92

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,46 0,41 0,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 1,08 1,44 1,29

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,05

Sosyal-2 46 10 7 8,25 18 3,92 5,16 4,82

Matematik-2 31 0 1 -0,25 -1 10,33 9,94 6,15

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 2,46 2,12 1,64

Matematik 40 0 1 -0,25 -1 12,79 12,06 7,78

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 3,33 2,86 1,71

Kimya 13 0 0 0,00 0 4,04 2,86 1,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 3,71 3,23 2,34

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 11,08 8,95 5,61

Toplam: 286 39 27 32,25 11 83,14 90,55 72,14

Edebiyat-Sosyal-1 DBee           C    B CB   Db     A Cb  

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Sosyal-2          D d aa DcbC     CbE    C  DdBBE      

Cevap Anahtarı B AEBDEEACBDCBADBEDDECDABBDCAEEADCCCADCBBEECEBDA

Matematik   c                                     

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Fen Bilimleri a                                       

Cevap Anahtarı B EBACAECADADCABEBCDADEADCACECEBAEECBBEBBD
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 0 0
Nazım Biçimleri 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Nazım Biçimleri 3 0 0 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 5 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 1 0 33
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Milli Mücadele 3 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 2 0 1 0
Türkiye Turizmi 1 0 1 0
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Küreselleşen Dünya 2 0 2 0
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 1 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 1 1 50
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
191,188 187,080 3 9 9 175 29354

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

SAY
163,305 220,170 5 14 14 333 57112

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

EA
181,348 215,210 5 14 14 302 50272

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

Katılımlar: 6 16 16 426 69327

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 16 8 14,00 35

TYT Sosyal 20 9 1 8,75 44

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6

TYT Fen 20 7 2 6,50 33

Türkçe 6 3 3 2,25 38 1,46 1,80 1,82

Edebiyat 18 2 0 2,00 11 2,12 3,12 2,39

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 1,83 1,91 1,67

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 0,71 0,94 0,86

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 7 8,25 21 6,12 7,77 6,75

Tarih-2 11 2 2 1,50 14 1,04 1,02 0,68

Coğrafya-2 11 4 6 2,50 23 0,79 1,56 1,37

Felsefe 6 2 2 1,50 25 0,54 0,73 0,92

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 0,46 0,41 0,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 1,08 1,44 1,29

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,05

Sosyal-2 46 13 12 10,00 22 3,92 5,16 4,82

Matematik-2 31 0 1 -0,25 -1 10,33 9,94 6,15

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 2,46 2,12 1,64

Matematik 40 0 1 -0,25 -1 12,79 12,06 7,78

Fizik 14 0 0 0,00 0 3,33 2,86 1,71

Kimya 13 0 0 0,00 0 4,04 2,86 1,57

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 3,71 3,23 2,34

Fen Bilimleri 40 0 2 -0,50 -1 11,08 8,95 5,61

Toplam: 286 58 35 49,25 17 83,14 90,55 72,14

Edebiyat-Sosyal-1 ebDBdC           C    B     d C BEebA Cb

Cevap Anahtarı A ACDBBCEDEABAAECABCDEDEBCCACBEDCABECDACCE

Sosyal-2 D     aE  acAdAaaa DbC b bEC D C bB dD B      

Cevap Anahtarı A DCAEBDEEACBDABADBEDDECBDBAECADECCCBEADCBADECEB

Matematik c                                       

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Fen Bilimleri                            d     b      

Cevap Anahtarı A ABEBACAECADADCCEEBCDADEADCABDCEBAEECBBEB
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
Nazım Biçimleri 3 0 0 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 5 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 1 0 33
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 0 0 0
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 2 1 1 50
Türkiye Turizmi 1 0 1 0
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri 1 0 1 0
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Küreselleşen Dünya 2 1 1 50
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 1 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 1 0 100
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
187,253 187,080 4 10 10 195 31700

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

SAY
309,203 220,170 3 6 6 55 9773

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

EA
241,888 215,210 3 9 9 110 20121

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

Katılımlar: 6 16 16 426 69327

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36

TYT Fen 20 12 6 10,50 53

Matematik-2 31 12 1 11,75 38 10,33 9,94 6,15

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 2,46 2,12 1,64

Matematik 40 12 1 11,75 29 12,79 12,06 7,78

Fizik 14 10 4 9,00 64 3,33 2,86 1,71

Kimya 13 7 4 6,00 46 4,04 2,86 1,57

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 3,71 3,23 2,34

Fen Bilimleri 40 23 11 20,25 51 11,08 8,95 5,61

Toplam: 286 115 27 108,25 38 83,14 90,55 72,14

Matematik DBCD   D  AE   BE   CBe    E            

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Fen Bilimleri AecBACdbCADADCCEcBCbcDEA b BD cBAEEed   

Cevap Anahtarı A ABEBACAECADADCCEEBCDADEADCABDCEBAEECBBEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 2 1 1 50
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
Compton Saçılması ve de Broglie Dalga Boyu 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 2 1 1 50
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Duyu Organları 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kalp 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 1 50
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARHAN KÖSE 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
197,985 187,080 2 7 7 144 25330

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

SAY
375,705 220,170 2 2 2 14 3793

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

EA
296,060 215,210 2 4 4 25 6380

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

Katılımlar: 2 16 16 426 69327

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 4 27,00 68

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 31 23 6 21,50 69 21,62 9,94 6,15

Matematik-2 9 6 1 5,75 64 6,38 2,12 1,64

Matematik 40 29 7 27,25 68 28,00 12,06 7,78

Fizik 14 10 4 9,00 64 7,50 2,86 1,71

Kimya 13 8 4 7,00 54 6,62 2,86 1,57

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 7,75 3,23 2,34

Fen Bilimleri 40 27 12 24,00 60 21,88 8,95 5,61

Toplam: 286 145 35 136,25 48 138,12 90,55 72,14

Matematik DBCDC cD DbbCDDBEAEBCBCACcbEDEaCBDAa  DC

Cevap Anahtarı A DBCDCDBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCBDABCBDC

Fen Bilimleri cBcBACAcCADAbCCbEBeDcDEAcC BDdEeAEEeBBEa

Cevap Anahtarı A ABEBACAECADADCCEEBCDADEADCABDCEBAEECBBEB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Riemann Toplamı 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 2 2 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
Compton Saçılması ve de Broglie Dalga Boyu 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 2 2 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Duyu Organları 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kalp 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 1 1 50
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR KOÇ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
205,470 187,080 1 6 6 118 21396

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

SAY
376,580 220,170 1 1 1 12 3745

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

EA
307,975 215,210 1 2 2 12 4622

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

Katılımlar: 2 16 16 426 69327

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

TYT Matematik 40 32 0 32,00 80

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 31 22 1 21,75 70 21,62 9,94 6,15

Matematik-2 9 7 0 7,00 78 6,38 2,12 1,64

Matematik 40 29 1 28,75 72 28,00 12,06 7,78

Fizik 14 7 4 6,00 43 7,50 2,86 1,71

Kimya 13 7 3 6,25 48 6,62 2,86 1,57

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 7,75 3,23 2,34

Fen Bilimleri 40 22 9 19,75 49 21,88 8,95 5,61

Toplam: 286 146 24 140,00 49 138,12 90,55 72,14

Matematik  DDBBD DAbCDDBEAE CBCA   E EB DDAB  DCCB

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Fen Bilimleri bB ae CADADCc EBCDccEc   CECEBAbEC  c BD

Cevap Anahtarı B EBACAECADADCABEBCDADEADCACECEBAEECBBEBBD
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 2 1 1 50
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Dopller Olayı 1 1 0 100
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
Compton Saçılması ve de Broglie Dalga Boyu 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 2 2 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Duyu Organları 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kalp 1 1 0 100
Üriner Sistemin Yapısı 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 2 0 100
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FRED 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
172,235 187,080 2 13 13 266 41268

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

SAY
149,075 220,170 2 15 15 362 63916

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

EA
171,023 215,210 2 15 15 334 55878

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

Katılımlar: 2 16 16 426 69327

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 11 14 7,50 19

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 3 3 2,25 38 4,12 1,80 1,82

Edebiyat 18 6 12 3,00 17 7,12 3,12 2,39

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 4,38 1,91 1,67

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,50 0,94 0,86

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 24 10,00 25 19,12 7,77 6,75

Tarih-2 11 5 6 3,50 32 1,75 1,02 0,68

Coğrafya-2 11 4 7 2,25 20 1,12 1,56 1,37

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,73 0,92

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,41 0,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 1,75 1,44 1,29

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,05

Sosyal-2 46 13 15 9,25 20 4,62 5,16 4,82

Matematik-2 31 2 0 2,00 6 7,12 9,94 6,15

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,00 2,12 1,64

Matematik 40 2 0 2,00 5 7,12 12,06 7,78

Toplam: 286 51 64 35,00 12 72,50 90,55 72,14

Edebiyat-Sosyal-1 DBeCdeaddbAcaddCcEbbcCCBCabbCdaEddAeCEbD

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Sosyal-2 AbcDbcACdDbacDdEcDbdDd            caCBBE      

Cevap Anahtarı B AEBDEEACBDCBADBEDDECDABBDCAEEADCCCADCBBEECEBDA

Matematik  DD                                     

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 1 0
Nazım Biçimleri 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 1 0
Nazım Biçimleri 3 0 2 0
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 1 2 33
Divan Edebiyatında Şiir 5 1 4 20
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 1 2 33
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 1 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 1 1 50
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 3 1 2 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Küreselleşen Dünya 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 2 0 2 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 0 100
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Ekonomi 2 0 2 0
Türkiye Turizmi 1 1 0 100
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri 1 0 1 0
Kültür Bölgeleri 1 1 0 100
Ülkeler Arası Etkileşim 1 0 1 0
Küreselleşen Dünya 2 1 1 50
Çevre Sorunları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Gelişme, Bütünleşme, Çözülme 1 0 0 0
Toplumsal Yapı ve Unsurları 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0
Dilin Farklı Görevleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 2 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÖZCEMİR 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
265,533 187,080 1 3 3 31 5217

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

SAY
245,855 220,170 1 8 8 101 19230

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

EA
324,360 215,210 1 1 1 8 2719

Puanı Hesaplanan: 16 16 422 68220

Katılımlar: 2 16 16 426 69327

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 4 34,00 85

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 19 8 17,00 43

TYT Fen 20 5 6 3,50 18

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,12 1,80 1,82

Edebiyat 18 12 3 11,25 63 7,12 3,12 2,39

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 4,38 1,91 1,67

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,50 0,94 0,86

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 7 28,25 71 19,12 7,77 6,75

Matematik-2 31 13 3 12,25 40 7,12 9,94 6,15

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,00 2,12 1,64

Matematik 40 13 3 12,25 31 7,12 12,06 7,78

Toplam: 286 118 32 110,00 38 72,50 90,55 72,14

Edebiyat-Sosyal-1 DBACEDcABAbECeBC   EBCCBCBEDCcaECAAdCbCD

Cevap Anahtarı B DBACEDEABAAECABCDEDEBCCBCBEDCABECAACCECD

Matematik CbDBcD Db     EAEBCB     E  B           

Cevap Anahtarı B CDDBBDCDAECDDBEAEBCBCACBAEDEBCDDABCBDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 0 50
Nazım Biçimleri 3 1 1 33
Konularına Göre Şiir Türleri 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı Saz Şairleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 3 2 1 67
Divan Edebiyatında Şiir 5 3 2 60
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 3 3 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Saf Şiir Anlayışını Sürdürenler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtanlar 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
İslam Medeniyetinin Doğuşu 2 2 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Milli Mücadele 3 1 2 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Küreselleşen Dünya 1 1 0 100
Çevre Sorunları 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0
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