
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 38 64 670 153225

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,6 11,2 18,75 10,3 5,1 9,03 8,7 3,7 7,75 4,8 3,7 3,87 45,3 23,7 39,40 253,760

Okul Ortalaması 26,1 9,1 23,84 12,6 4,1 11,57 13,1 3,6 12,20 7,9 3,6 6,99 59,7 20,3 54,60 304,070

KATILIMLAR

1 0 EBRAR KOÇ  MA 32 8 30,00 16 2 15,50 32 0 32,00 15 4 14,00 95 14 91,50 414,990 1 1 1 8 4287

2 0 SENA D   31 9 28,75 14 6 12,50 34 6 32,50 15 4 14,00 94 25 87,75 403,828 1 2 2 13 5946

3 0 ARHAN KÖSE  M 28 4 27,00 13 6 11,50 30 4 29,00 18 2 17,50 89 16 85,00 395,890 1 3 3 21 7338

4 0 BÜŞRA   30 7 28,25 14 5 12,75 28 5 26,75 17 3 16,25 89 20 84,00 392,658 2 4 4 24 7991

5 0 DİLARA DAĞISTANLI  M 32 8 30,00 13 7 11,25 31 4 30,00 13 7 11,25 89 26 82,50 387,700 2 5 5 28 8968

6 0 SÜMEYYE 12A 30 8 28,00 12 4 11,00 27 5 25,75 18 2 17,50 87 19 82,25 387,455 1 6 6 29 9017

7 0 BİRSU KARADAYI  M 35 5 33,75 15 3 14,25 21 7 19,25 16 4 15,00 87 19 82,25 386,608 3 7 7 30 9189

8 0 H  M 35 5 33,75 15 5 13,75 24 13 20,75 11 9 8,75 85 32 77,00 370,503 4 8 8 51 13030

9 0 KAYRA  M 35 5 33,75 18 2 17,50 15 2 14,50 12 6 10,50 80 15 76,25 368,308 5 9 9 56 13619

10 0 C  M 35 2 34,50 15 3 14,25 18 2 17,50 7 9 4,75 75 16 71,00 352,125 6 10 10 78 18331

11 0 ÖMER ÖZDEMİR  MB 35 4 34,00 16 4 15,00 19 8 17,00 5 6 3,50 75 22 69,50 347,610 1 11 11 86 19762

12 0 FEYZA   27 9 24,75 13 1 12,75 17 1 16,75 15 3 14,25 72 14 68,50 346,223 3 12 12 89 20235

13 0 KEMAL C  MA 26 14 22,50 16 4 15,00 22 3 21,25 11 7 9,25 75 28 68,00 344,805 2 13 13 93 20715

14 0 SAVAŞ   33 5 31,75 13 7 11,25 14 3 13,25 13 5 11,75 73 20 68,00 343,703 4 14 14 98 21094

15 0 SENA UYGUN   32 6 30,50 15 2 14,50 13 4 12,00 9 7 7,25 69 19 64,25 332,360 5 15 15 119 25439

16 0 ESAT   20 12 17,00 18 2 17,50 12 6 10,50 18 2 17,50 68 22 62,50 329,240 6 16 16 127 26721

17 0   32 6 30,50 12 2 11,50 11 0 11,00 10 4 9,00 65 12 62,00 325,635 7 17 17 134 28233

18 0 YUNUS EMRE METE  M 28 8 26,00 13 4 12,00 14 3 13,25 11 5 9,75 66 20 61,00 323,230 7 18 18 140 29261

19 1 AHSEN ÇAĞLAR  MA 34 6 32,50 14 5 12,75 9 3 8,25 9 6 7,50 66 20 61,00 322,295 3 19 19 144 29672

20 0 SEVGİ SEVİNÇ   26 7 24,25 15 5 13,75 14 0 14,00 8 8 6,00 63 20 58,00 314,248 8 20 20 155 33457

21 0 AYŞE H TETİK   32 8 30,00 14 6 12,50 10 3 9,25 3 1 2,75 59 18 54,50 302,800 9 21 21 179 39724

22 0 TARIK  M 31 6 29,50 13 4 12,00 12 3 11,25 1 0 1,00 57 13 53,75 300,530 8 22 22 189 41031

23 0 HAVVANUR SAOTAY  M 28 10 25,50 12 8 10,00 10 3 9,25 4 0 4,00 54 21 48,75 286,070 9 23 23 231 50079

24 0 F K  MA 27 9 24,75 13 3 12,25 6 7 4,25 5 5 3,75 51 24 45,00 274,833 4 24 25 273 58069

25 0 EREN YÖRÜK  MB 24 16 20,00 14 6 12,50 13 18 8,50 5 6 3,50 56 46 44,50 273,930 2 25 26 274 58724

26 0 İKBAL  M 22 11 19,25 13 2 12,50 6 0 6,00 3 1 2,75 44 14 40,50 261,918 10 26 27 301 67819

27 0 ŞG   24 15 20,25 8 9 5,75 9 3 8,25 8 9 5,75 49 36 40,00 260,398 10 27 28 305 68981

28 0 YY   25 14 21,50 8 2 7,50 9 5 7,75 1 0 1,00 43 21 37,75 253,250 11 28 31 325 74704

29 0 ZEYNEP  M 20 14 16,50 15 2 14,50 5 0 5,00 1 2 0,50 41 18 36,50 250,105 11 29 32 334 77254

30 0 ENES AYTEKİN  M 19 10 16,50 18 2 17,50 37 12 34,00 242,535 12 30 35 362 83674

31 0 HÜSEYİN  M 16 8 14,00 9 1 8,75 3 2 2,50 7 2 6,50 35 13 31,75 236,325 13 31 37 370 88838

32 0 RANA K  M 23 12 20,00 12 7 10,25 35 19 30,25 230,755 14 32 39 384 93558

33 0 FATMA GÜ L  M 18 10 15,50 11 9 8,75 4 6 2,50 2 1 1,75 35 26 28,50 226,125 15 33 43 407 97472

34 0 S   15 14 11,50 7 1 6,75 2 1 1,75 3 4 2,00 27 20 22,00 207,025 12 34 52 460 112955

35 0 AY   A  MA 16 19 11,25 6 0 6,00 1 3 0,25 4 3 3,25 27 25 20,75 203,333 5 35 53 472 115775

36 0 PENES ÖZDEMİR  M 12 9 9,75 5 3 4,25 1 1 0,75 2 1 1,75 20 14 16,50 190,633 16 36 55 500 124440

37 0 FRED  MB 11 14 7,50 7 8 5,00 2 3 1,25 20 25 13,75 182,550 3 37 58 533 129578

38 0 DERYA UYGUN  MB 13 7 11,25 3 2 2,50 16 9 13,75 182,063 4 38 59 534 129897
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel
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SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
325,635 253,760 7 17 17 134 28233

Puanı Hesaplanan: 38 62 641 147918

Katılımlar: 12 38 64 670 153225

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 24,92 23,84 18,75

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,90 2,23 1,52

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,33 2,26 1,76

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,75 2,72 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,60 4,36 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 11,58 11,57 9,03

Matematik-1 30 9 0 9,00 30 11,35 9,76 6,52

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,29 2,45 1,23

TYT Matematik 40 11 0 11,00 28 13,65 12,20 7,75

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,27 1,87 0,99

Kimya 7 5 0 5,00 71 4,04 2,78 1,51

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,65 2,34 1,37

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 8,96 6,99 3,86

Toplam: 120 65 12 62,00 52 59,10 54,60 39,38

TYT Türkçe dBCD CBADEDECBdADDCCEDCCDCbCbADbbBADCA D

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DCd Eb   CDEC  AADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CD  ACDDB       BC                 D E  

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen EB  D eCD E BEaaC Bb

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83
KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE H TETİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,800 253,760 9 21 21 179 39724

Puanı Hesaplanan: 38 62 641 147918

Katılımlar: 12 38 64 670 153225

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 24,92 23,84 18,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,90 2,23 1,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,33 2,26 1,76

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,75 2,72 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,60 4,36 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,58 11,57 9,03

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 11,35 9,76 6,52

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,29 2,45 1,23

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 13,65 12,20 7,75

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,27 1,87 0,99

Kimya 7 1 1 0,75 11 4,04 2,78 1,51

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,65 2,34 1,37

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 8,96 6,99 3,86

Toplam: 120 59 18 54,50 45 59,10 54,60 39,38

TYT Türkçe dBCDBCBADEDECBEAaDCCEDCCDabbDdDEDBADbAaD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal aCAaEdEADCDaCcAAADEa     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik eD  AdD B A a    C        CC C C        

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen        Ce       C  A

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
392,658 253,760 2 4 4 24 7991

Puanı Hesaplanan: 38 62 641 147918

Katılımlar: 12 38 64 670 153225

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 24,92 23,84 18,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,90 2,23 1,52

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,33 2,26 1,76

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,75 2,72 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,60 4,36 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,58 11,57 9,03

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 11,35 9,76 6,52

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,29 2,45 1,23

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67 13,65 12,20 7,75

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,27 1,87 0,99

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,04 2,78 1,51

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,65 2,34 1,37

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,96 6,99 3,86

Toplam: 120 89 20 84,00 70 59,10 54,60 39,38

TYT Türkçe CeCDBCBADEDECBE DDCCcaC Dab DcDEDBADCAeD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DaeBEd ADCeECeAAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CDADACDDBEA a BdBCdEEC   CeCaCACBE D EBC

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen EBAADeeCDcEABECDCEBA

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 3 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 4 3 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 0 0
Nüfus 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 5 1 83
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,240 253,760 6 16 16 127 26721

Puanı Hesaplanan: 38 62 641 147918

Katılımlar: 12 38 64 670 153225

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 24,92 23,84 18,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,90 2,23 1,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,33 2,26 1,76

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,75 2,72 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,60 4,36 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,58 11,57 9,03

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 11,35 9,76 6,52

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,29 2,45 1,23

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26 13,65 12,20 7,75

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,27 1,87 0,99

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,04 2,78 1,51

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,65 2,34 1,37

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,96 6,99 3,86

Toplam: 120 68 22 62,50 52 59,10 54,60 39,38

TYT Türkçe deCDBCBAD  EbBEdecCaEDCaDaDbe DdD AD    

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DCABECEADCDaCcAAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik  edD CaDBEec    BC EE             dD EB 

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen EBAADDDCeBEABECDCcBA

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 1 67
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 3 3 38
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 0 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33
KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Akım ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Su Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,223 253,760 3 12 12 89 20235

Puanı Hesaplanan: 38 62 641 147918

Katılımlar: 12 38 64 670 153225

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 24,92 23,84 18,75

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,90 2,23 1,52

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,33 2,26 1,76

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,75 2,72 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,60 4,36 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 11,58 11,57 9,03

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 11,35 9,76 6,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,29 2,45 1,23

TYT Matematik 40 17 1 16,75 42 13,65 12,20 7,75

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,27 1,87 0,99

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,04 2,78 1,51

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,65 2,34 1,37

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 8,96 6,99 3,86

Toplam: 120 72 14 68,50 57 59,10 54,60 39,38

TYT Türkçe dBCDBCcAD  ECBEAeD aEDCCDbbCD DdDcADaABD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal     E aADCDEC AAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CD DACDDBEA EE  BC E C   Ca             

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen EBA DDeCDaEABEdDC BA

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Akım ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
S 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,025 253,760 12 34 52 460 112955

Puanı Hesaplanan: 38 62 641 147918

Katılımlar: 12 38 64 670 153225

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 14 11,50 29 24,92 23,84 18,75

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,90 2,23 1,52

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,33 2,26 1,76

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,75 2,72 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,60 4,36 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 11,58 11,57 9,03

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 11,35 9,76 6,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,29 2,45 1,23

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 13,65 12,20 7,75

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,27 1,87 0,99

Kimya 7 1 1 0,75 11 4,04 2,78 1,51

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,65 2,34 1,37

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 8,96 6,99 3,86

Toplam: 120 27 20 22,00 18 59,10 54,60 39,38

TYT Türkçe dBCDBCacDabE Bdba CCEbCCDd  ccD  ae     

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal D        CDE   AeDE      

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik  D  c         B                         

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen Ed   DeCc       e   

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 0 67
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 1 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 2 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAVAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
343,703 253,760 4 14 14 98 21094

Puanı Hesaplanan: 38 62 641 147918

Katılımlar: 12 38 64 670 153225

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 24,92 23,84 18,75

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,90 2,23 1,52

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,33 2,26 1,76

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,75 2,72 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,60 4,36 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 11,58 11,57 9,03

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 11,35 9,76 6,52

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,29 2,45 1,23

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 13,65 12,20 7,75

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,27 1,87 0,99

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,04 2,78 1,51

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,65 2,34 1,37

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,96 6,99 3,86

Toplam: 120 73 20 68,00 57 59,10 54,60 39,38

TYT Türkçe dBCDaCBeDEDECBEAaDCCEDCCDCD DADcDBADCAB 

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal cbdeEdacDCDECAAAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik Ca DACDDBE D  B BCd       e        D E  

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen cBe ceaCDBE BECDCEBA

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 0 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83
KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Mekanik Enerji 1 0 1 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA D 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
403,828 253,760 1 2 2 13 5946

Puanı Hesaplanan: 38 62 641 147918

Katılımlar: 12 38 64 670 153225

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 24,92 23,84 18,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,90 2,23 1,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,33 2,26 1,76

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,75 2,72 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,60 4,36 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,58 11,57 9,03

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 11,35 9,76 6,52

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,29 2,45 1,23

TYT Matematik 40 34 6 32,50 81 13,65 12,20 7,75

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,27 1,87 0,99

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,04 2,78 1,51

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,65 2,34 1,37

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,96 6,99 3,86

Toplam: 120 94 25 87,75 73 59,10 54,60 39,38

TYT Türkçe CBCDBaBADEDECBEADDCCEDdCDbDacAbdDeADbABD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DbdBECEeDCbaCcAAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CDADAecDBEADEEBCBCcEECCaECCCdCACBEBDaEBC

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen cBAA eaCDBEABECDeEBA

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 5 1 83
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA UYGUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,360 253,760 5 15 15 119 25439

Puanı Hesaplanan: 38 62 641 147918

Katılımlar: 12 38 64 670 153225

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 24,92 23,84 18,75

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,90 2,23 1,52

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,33 2,26 1,76

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,75 2,72 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,60 4,36 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 11,58 11,57 9,03

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 11,35 9,76 6,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,29 2,45 1,23

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 13,65 12,20 7,75

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,27 1,87 0,99

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,04 2,78 1,51

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,65 2,34 1,37

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 8,96 6,99 3,86

Toplam: 120 69 19 64,25 54 59,10 54,60 39,38

TYT Türkçe CBDCeABdDECBE DDCCEDCdDCD bADEbBADCABDeE

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal ABED cDC  CeAEDDECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik   ACDDDC  E B BC E   B e Cade           

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen   DeeBccE BECce BADd

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 4 1 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ SEVİNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,248 253,760 8 20 20 155 33457

Puanı Hesaplanan: 38 62 641 147918

Katılımlar: 12 38 64 670 153225

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 24,92 23,84 18,75

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,90 2,23 1,52

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,33 2,26 1,76

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,75 2,72 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,60 4,36 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,58 11,57 9,03

Matematik-1 30 11 0 11,00 37 11,35 9,76 6,52

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,29 2,45 1,23

TYT Matematik 40 14 0 14,00 35 13,65 12,20 7,75

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,27 1,87 0,99

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,04 2,78 1,51

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,65 2,34 1,37

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 8,96 6,99 3,86

Toplam: 120 63 20 58,00 48 59,10 54,60 39,38

TYT Türkçe CBDaaABCcECBEeaDCCEDCCDCDCDADdb       DE

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal bBEadADedECAAEDDECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik  DACDDDCAD          CB           D E  C 

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen   D eBccEAcECDe aeDa

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 4 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞG 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,398 253,760 10 27 28 305 68981

Puanı Hesaplanan: 38 62 641 147918

Katılımlar: 12 38 64 670 153225

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 24,92 23,84 18,75

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,90 2,23 1,52

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,33 2,26 1,76

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,75 2,72 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,60 4,36 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 11,58 11,57 9,03

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 11,35 9,76 6,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,29 2,45 1,23

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 13,65 12,20 7,75

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,27 1,87 0,99

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,04 2,78 1,51

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,65 2,34 1,37

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 8,96 6,99 3,86

Toplam: 120 49 36 40,00 33 59,10 54,60 39,38

TYT Türkçe CBDCBABdbECBEAcDCCEDadabbeDeebDeADCe DDa

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal  abDb DC dCedabDEdAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik  aACDDD AbcEB  C                        

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen ecDeeB  E BECcecaAbC

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 3 4 38
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67
KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Nüfus 1 0 0 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,250 253,760 11 28 31 325 74704

Puanı Hesaplanan: 38 62 641 147918

Katılımlar: 12 38 64 670 153225

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 24,92 23,84 18,75

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,90 2,23 1,52

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,33 2,26 1,76

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,75 2,72 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,60 4,36 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 11,58 11,57 9,03

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 11,35 9,76 6,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,29 2,45 1,23

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 13,65 12,20 7,75

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,27 1,87 0,99

Kimya 7 0 0 0,00 0 4,04 2,78 1,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,65 2,34 1,37

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 8,96 6,99 3,86

Toplam: 120 43 21 37,75 31 59,10 54,60 39,38

TYT Türkçe CaDCeAedDECBEAaDbaEDCaDCD bcDbeBADCAdDDa

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal        C  CdA eDECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik   ACD D A caBeaC         CB  a          

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen      B              

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 2 1 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARHAN KÖSE 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
395,890 253,760 1 3 3 21 7338

Puanı Hesaplanan: 38 62 641 147918

Katılımlar: 16 38 64 670 153225

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 4 27,00 68 24,08 23,84 18,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,38 2,23 1,52

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,55 2,26 1,76

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,80 2,72 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,34 4,36 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,06 11,57 9,03

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 8,91 9,76 6,52

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,44 2,45 1,23

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 11,34 12,20 7,75

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,61 1,87 0,99

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,16 2,78 1,51

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,22 2,34 1,37

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 5,98 6,99 3,86

Toplam: 120 89 16 85,00 71 53,47 54,60 39,38

TYT Türkçe CBDCBABCDECBEAaDCC DCCDCD cAcEDB      Dd

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal ABEDCbDCdECeAa DddAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik ADACDDDCADEE dBCeEEdC E   BC EBEBDBEBCbA

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen AdDDDBEaEABECDCEBADC

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 0 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 5 0 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Akım ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Su Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİRSU KARADAYI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
386,608 253,760 3 7 7 30 9189

Puanı Hesaplanan: 38 62 641 147918

Katılımlar: 16 38 64 670 153225

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 24,08 23,84 18,75

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,38 2,23 1,52

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,55 2,26 1,76

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,80 2,72 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,34 4,36 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,06 11,57 9,03

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 8,91 9,76 6,52

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,44 2,45 1,23

TYT Matematik 40 21 7 19,25 48 11,34 12,20 7,75

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,61 1,87 0,99

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,16 2,78 1,51

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,22 2,34 1,37

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 5,98 6,99 3,86

Toplam: 120 87 19 82,25 69 53,47 54,60 39,38

TYT Türkçe CeCDBCaeDEDECBEAaDCCEDCCDCDCDeDEDBADCABD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal a eBEdE DCDECAAAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik Cb DACDDB AD  BeBCa EC c eaC  A  EBDcE C

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen EBAdDeeCDcEABECDCEBA

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Nüfus 1 0 0 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 4 1 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
C 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,125 253,760 6 10 10 78 18331

Puanı Hesaplanan: 38 62 641 147918

Katılımlar: 16 38 64 670 153225

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 2 34,50 86 24,08 23,84 18,75

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,38 2,23 1,52

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,55 2,26 1,76

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,80 2,72 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,34 4,36 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,06 11,57 9,03

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 8,91 9,76 6,52

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,44 2,45 1,23

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 11,34 12,20 7,75

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,61 1,87 0,99

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,16 2,78 1,51

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,22 2,34 1,37

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 5,98 6,99 3,86

Toplam: 120 75 16 71,00 59 53,47 54,60 39,38

TYT Türkçe dBCDBCBAD DECBE DDCCEDCCDCDCD DEDBADCAdD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DCd Ed ADCDECeAAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CD D CDDBEADdE C          dC CA BE D    

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen cBeece CDcE aEd eE A

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 0 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 0 0
Nüfus 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Mekanik Enerji 1 0 1 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA DAĞISTANLI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
387,700 253,760 2 5 5 28 8968

Puanı Hesaplanan: 38 62 641 147918

Katılımlar: 16 38 64 670 153225

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 24,08 23,84 18,75

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,38 2,23 1,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,55 2,26 1,76

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,80 2,72 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,34 4,36 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 12,06 11,57 9,03

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 8,91 9,76 6,52

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,44 2,45 1,23

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 11,34 12,20 7,75

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,61 1,87 0,99

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,16 2,78 1,51

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,22 2,34 1,37

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 5,98 6,99 3,86

Toplam: 120 89 26 82,50 69 53,47 54,60 39,38

TYT Türkçe dBCDBaecDEDECBEAaDCCEDCCDCDCeADEbBADCAeD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DbeaECEcDCaaCcAAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CD DACDDBEADdEB BCeEEeCBEe C  ACBEBDBEBC

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen EBAebeDCccEABECDebBA

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 5 1 83
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Mekanik Enerji 1 0 1 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Su Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES AYTEKİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,535 253,760 12 30 35 362 83674

Puanı Hesaplanan: 38 62 641 147918

Katılımlar: 16 38 64 670 153225

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 10 16,50 41 24,08 23,84 18,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,38 2,23 1,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,55 2,26 1,76

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,80 2,72 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,34 4,36 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,06 11,57 9,03

Toplam: 120 37 12 34,00 28 53,47 54,60 39,38

TYT Türkçe CBCDBaab     cEADDCbEaeaDCDbDADEbB      

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DCABEdEADCDECcAAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 2 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA GÜ L 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,125 253,760 15 33 43 407 97472

Puanı Hesaplanan: 38 62 641 147918

Katılımlar: 16 38 64 670 153225

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 10 15,50 39 24,08 23,84 18,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,38 2,23 1,52

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,55 2,26 1,76

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,80 2,72 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,34 4,36 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 12,06 11,57 9,03

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 8,91 9,76 6,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,44 2,45 1,23

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 11,34 12,20 7,75

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,61 1,87 0,99

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,16 2,78 1,51

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,22 2,34 1,37

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 5,98 6,99 3,86

Toplam: 120 35 26 28,50 24 53,47 54,60 39,38

TYT Türkçe CBDaeABCDEac e DCdEDb *d  e DE B  CA  D 

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal dBEaCcDbeaCdAEbDECAb     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik e Ad Dae D a   Cd                       

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen             C e  A  

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 2 33
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 0 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 2 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33
KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
H 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,503 253,760 4 8 8 51 13030

Puanı Hesaplanan: 38 62 641 147918

Katılımlar: 16 38 64 670 153225

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 24,08 23,84 18,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,38 2,23 1,52

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,55 2,26 1,76

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,80 2,72 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,34 4,36 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,06 11,57 9,03

Matematik-1 30 16 12 13,00 43 8,91 9,76 6,52

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,44 2,45 1,23

TYT Matematik 40 24 13 20,75 52 11,34 12,20 7,75

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,61 1,87 0,99

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,16 2,78 1,51

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,22 2,34 1,37

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 5,98 6,99 3,86

Toplam: 120 85 32 77,00 64 53,47 54,60 39,38

TYT Türkçe CeCDBCBADacECBEADDCCEDCCDCDCDADdaBADCABD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DCdBEdbcDCbECAAAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CDADACDDBabc EdeaCBbbdCB daCdCACcEBD EBC

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen EBeAbeedccEABaaDCEBA

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 4 2 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 1 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVANUR SAOTAY 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,070 253,760 9 23 23 231 50079

Puanı Hesaplanan: 38 62 641 147918

Katılımlar: 16 38 64 670 153225

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 24,08 23,84 18,75

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,38 2,23 1,52

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,55 2,26 1,76

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,80 2,72 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,34 4,36 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 12,06 11,57 9,03

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 8,91 9,76 6,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,44 2,45 1,23

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 11,34 12,20 7,75

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,61 1,87 0,99

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,16 2,78 1,51

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,22 2,34 1,37

TYT Fen 20 4 0 4,00 20 5,98 6,99 3,86

Toplam: 120 54 21 48,75 41 53,47 54,60 39,38

TYT Türkçe CeCDdaBdDEcECBEAeDCCEDCCDaD DcDEbBAbCA D

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal bebdEdcADCDECeAbADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CD  ACDDB   ac  BCd        C            

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen E     D         C  A

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67
KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 4 1 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Su Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,325 253,760 13 31 37 370 88838

Puanı Hesaplanan: 38 62 641 147918

Katılımlar: 16 38 64 670 153225

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 8 14,00 35 24,08 23,84 18,75

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,38 2,23 1,52

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,55 2,26 1,76

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,80 2,72 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,34 4,36 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 1 8,75 44 12,06 11,57 9,03

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 8,91 9,76 6,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,44 2,45 1,23

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 11,34 12,20 7,75

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,61 1,87 0,99

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,16 2,78 1,51

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,22 2,34 1,37

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 5,98 6,99 3,86

Toplam: 120 35 13 31,75 26 53,47 54,60 39,38

TYT Türkçe CBCDeeaeD   CBEA cC aD CDa  D DcD       

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal a A E   DC     AADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik C  eAa      E                           

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen EBAA eeC        C  A

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 0 67
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 1 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 2 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 0 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKBAL 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,918 253,760 10 26 27 301 67819

Puanı Hesaplanan: 38 62 641 147918

Katılımlar: 16 38 64 670 153225

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 24,08 23,84 18,75

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,38 2,23 1,52

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,55 2,26 1,76

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,80 2,72 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,34 4,36 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 12,06 11,57 9,03

Matematik-1 30 6 0 6,00 20 8,91 9,76 6,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,44 2,45 1,23

TYT Matematik 40 6 0 6,00 15 11,34 12,20 7,75

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,61 1,87 0,99

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,16 2,78 1,51

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,22 2,34 1,37

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 5,98 6,99 3,86

Toplam: 120 44 14 40,50 34 53,47 54,60 39,38

TYT Türkçe CBDacbed E BEcDDCCEDC Dab eAeEDBADbA  D 

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal d bD ADC EC A DDECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik    CD DC       C          B             

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen e    B      C    A  

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 0 67
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 4 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50
KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
368,308 253,760 5 9 9 56 13619

Puanı Hesaplanan: 38 62 641 147918

Katılımlar: 16 38 64 670 153225

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 24,08 23,84 18,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,38 2,23 1,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,55 2,26 1,76

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,80 2,72 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,34 4,36 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,06 11,57 9,03

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 8,91 9,76 6,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,44 2,45 1,23

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 11,34 12,20 7,75

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,61 1,87 0,99

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,16 2,78 1,51

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,22 2,34 1,37

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 5,98 6,99 3,86

Toplam: 120 80 15 76,25 64 53,47 54,60 39,38

TYT Türkçe CBDCBABdDECBEbaDdCEDCCDCDCDADEbBADCABDDE

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal dBEDCeDCCECAAEDDECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik AD CDDDa  E BeBC EECCB                  

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen  bbeDBcaEAcECDC BADC

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Nüfus 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Mekanik Enerji 1 0 1 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Su Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PENES ÖZDEMİR 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,633 253,760 16 36 55 500 124440

Puanı Hesaplanan: 38 62 641 147918

Katılımlar: 16 38 64 670 153225

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 9 9,75 24 24,08 23,84 18,75

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,38 2,23 1,52

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,55 2,26 1,76

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,80 2,72 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,34 4,36 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 12,06 11,57 9,03

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 8,91 9,76 6,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,44 2,45 1,23

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 11,34 12,20 7,75

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,61 1,87 0,99

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,16 2,78 1,51

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,22 2,34 1,37

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 5,98 6,99 3,86

Toplam: 120 20 14 16,50 14 53,47 54,60 39,38

TYT Türkçe C DCabdC  C  e cC ED Ca D a D D b  e    

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal   Eb  Db     a DE A      

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik   A c                                   

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen       E     e    A  

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 1 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 0 33
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 0 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 2 0 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RANA K 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,755 253,760 14 32 39 384 93558

Puanı Hesaplanan: 38 62 641 147918

Katılımlar: 16 38 64 670 153225

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 24,08 23,84 18,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,38 2,23 1,52

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,55 2,26 1,76

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,80 2,72 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,34 4,36 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 12,06 11,57 9,03

Toplam: 120 35 19 30,25 25 53,47 54,60 39,38

TYT Türkçe CBCDBCcADc ECBEADDbbdbCaDab DADbDB bbA  

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal eCbBEdaADCbECAbA DdC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 1 5 13
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17
KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Nüfus 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,530 253,760 8 22 22 189 41031

Puanı Hesaplanan: 38 62 641 147918

Katılımlar: 16 38 64 670 153225

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 24,08 23,84 18,75

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,38 2,23 1,52

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,55 2,26 1,76

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,80 2,72 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,34 4,36 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,06 11,57 9,03

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 8,91 9,76 6,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,44 2,45 1,23

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 11,34 12,20 7,75

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,61 1,87 0,99

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,16 2,78 1,51

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,22 2,34 1,37

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 5,98 6,99 3,86

Toplam: 120 57 13 53,75 45 53,47 54,60 39,38

TYT Türkçe CBDCBABdaECBEADDCCEDCCDCb b DEDBADCeaDD 

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal d Ea ADCd CeAEDDECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik   AbcDDC  E BCcC E   B  C B             

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen                  A  

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 1 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 0 0
Nüfus 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 2 1 33
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE METE 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,230 253,760 7 18 18 140 29261

Puanı Hesaplanan: 38 62 641 147918

Katılımlar: 16 38 64 670 153225

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 24,08 23,84 18,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,38 2,23 1,52

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,55 2,26 1,76

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,80 2,72 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,34 4,36 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,06 11,57 9,03

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 8,91 9,76 6,52

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,44 2,45 1,23

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 11,34 12,20 7,75

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,61 1,87 0,99

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,16 2,78 1,51

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,22 2,34 1,37

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 5,98 6,99 3,86

Toplam: 120 66 20 61,00 51 53,47 54,60 39,38

TYT Türkçe CBCDBCaADEcECBEAeDCCEDCeDCD b Dd BAeCAc 

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DeABE   DCDaCeAAADbC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik C   ACDDBa  aEB BC E           Ca  D E  

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen  BAADe CDa ABE DCbac

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 0 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 3 4 38
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50
KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,105 253,760 11 29 32 334 77254

Puanı Hesaplanan: 38 62 641 147918

Katılımlar: 16 38 64 670 153225

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 24,08 23,84 18,75

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,38 2,23 1,52

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,55 2,26 1,76

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,80 2,72 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,34 4,36 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,06 11,57 9,03

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 8,91 9,76 6,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,44 2,45 1,23

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 11,34 12,20 7,75

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,61 1,87 0,99

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,16 2,78 1,51

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,22 2,34 1,37

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 5,98 6,99 3,86

Toplam: 120 41 18 36,50 30 53,47 54,60 39,38

TYT Türkçe CcDCabBe   B e DCCEDCeDCb aeeEbBADCedbDE

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal AeED ADCdEC AE DECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik   A DD      B  C                        

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen      e      C    e  

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 1 0 33
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 3 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN ÇAĞLAR 1  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,295 253,760 3 19 19 144 29672

Puanı Hesaplanan: 38 62 641 147918

Katılımlar: 5 38 64 670 153225

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 24,20 23,84 18,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,23 1,52

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,95 2,26 1,76

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,05 2,72 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 4,36 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,30 11,57 9,03

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 10,30 9,76 6,52

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,90 2,45 1,23

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 13,20 12,20 7,75

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,10 1,87 0,99

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,05 2,78 1,51

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,40 2,34 1,37

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 7,55 6,99 3,86

Toplam: 120 66 20 61,00 51 57,25 54,60 39,38

TYT Türkçe CBDCaABdDECBEADDbCEDCaDCbCDADEDBADCAcDDE

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal dBbDC DCedCAAEcDECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik   AbeDDC  E   BC     a      B    D      

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen c D eBEcE a CDCE Abd

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Nüfus 1 0 0 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AY   A 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,333 253,760 5 35 53 472 115775

Puanı Hesaplanan: 38 62 641 147918

Katılımlar: 5 38 64 670 153225

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 19 11,25 28 24,20 23,84 18,75

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,30 2,23 1,52

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,95 2,26 1,76

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,05 2,72 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 4,36 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 0 6,00 30 12,30 11,57 9,03

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 10,30 9,76 6,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,90 2,45 1,23

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 13,20 12,20 7,75

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,10 1,87 0,99

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,05 2,78 1,51

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,40 2,34 1,37

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 7,55 6,99 3,86

Toplam: 120 27 25 20,75 17 57,25 54,60 39,38

TYT Türkçe CaDC  BeD eebAeDCbEaCaDdb bccbeBb CAdDDc

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal        C       DECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik     c     a B             a             

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen  d e B      CcC  A  

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 3 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 2 5 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50
KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 0 0
Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 2 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR KOÇ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
414,990 253,760 1 1 1 8 4287

Puanı Hesaplanan: 38 62 641 147918

Katılımlar: 5 38 64 670 153225

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 24,20 23,84 18,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,23 1,52

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,95 2,26 1,76

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,05 2,72 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 4,36 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,30 11,57 9,03

Matematik-1 30 24 0 24,00 80 10,30 9,76 6,52

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,90 2,45 1,23

TYT Matematik 40 32 0 32,00 80 13,20 12,20 7,75

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,10 1,87 0,99

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,05 2,78 1,51

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,40 2,34 1,37

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 7,55 6,99 3,86

Toplam: 120 95 14 91,50 76 57,25 54,60 39,38

TYT Türkçe deCDBCBADaDECBEADDCdEaCCDCDbbADEcBADCABD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DeABEd ADCDEC AAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CDADACDDBEAD    BC EE CBECCCBCACBEB  EBC

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen EBAcD aCDBEABEdDCdBA

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 0 0
Nüfus 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 5 0 83
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
F K 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,833 253,760 4 24 25 273 58069

Puanı Hesaplanan: 38 62 641 147918

Katılımlar: 5 38 64 670 153225

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 24,20 23,84 18,75

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,30 2,23 1,52

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,95 2,26 1,76

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,05 2,72 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 4,36 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 12,30 11,57 9,03

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 10,30 9,76 6,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,90 2,45 1,23

TYT Matematik 40 6 7 4,25 11 13,20 12,20 7,75

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,10 1,87 0,99

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,05 2,78 1,51

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,40 2,34 1,37

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 7,55 6,99 3,86

Toplam: 120 51 24 45,00 38 57,25 54,60 39,38

TYT Türkçe CBCDBaBcD  ECBE aeCCEDCCD bCbADEbBdDdABD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DCc E  b bDECAAAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik aD ebCD c   a ebBCB                     

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen dB  bD Ce d   d C  A

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 0 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 0 0 0
Nüfus 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Mekanik Enerji 1 0 1 0
Akım ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Su Dalgası 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL C 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
344,805 253,760 2 13 13 93 20715

Puanı Hesaplanan: 38 62 641 147918

Katılımlar: 5 38 64 670 153225

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 24,20 23,84 18,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,23 1,52

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,95 2,26 1,76

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,05 2,72 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 4,36 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,30 11,57 9,03

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 10,30 9,76 6,52

Geometri 10 6 2 5,50 55 2,90 2,45 1,23

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 13,20 12,20 7,75

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,10 1,87 0,99

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,05 2,78 1,51

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,40 2,34 1,37

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 7,55 6,99 3,86

Toplam: 120 75 28 68,00 57 57,25 54,60 39,38

TYT Türkçe dBCDBaBcDEDECBEAaDdCEaCbDCDCebaEeBADeAca

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DadBECEADCDaCcAAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CD DACDDBEADdEB BC           CACcb D EBC

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen EBA b eCDccABECbecBA

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Nüfus 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Mekanik Enerji 1 0 1 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA UYGUN 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,063 253,760 4 38 59 534 129897

Puanı Hesaplanan: 38 62 641 147918

Katılımlar: 4 38 64 670 153225

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 7 11,25 28 18,19 23,84 18,75

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,75 2,23 1,52

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,44 2,26 1,76

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,81 2,72 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,75 4,36 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 8,75 11,57 9,03

Toplam: 120 16 9 13,75 11 35,38 54,60 39,38

TYT Türkçe  BCDe e     CBd  DCCEDe Ddb b DE        

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal  a      Da E     D       

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 2 0 67
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 1 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 2 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 0 0 0
Nüfus 1 0 0 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN YÖRÜK 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,930 253,760 2 25 26 274 58724

Puanı Hesaplanan: 38 62 641 147918

Katılımlar: 4 38 64 670 153225

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 18,19 23,84 18,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,75 2,23 1,52

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,44 2,26 1,76

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,81 2,72 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,75 4,36 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 8,75 11,57 9,03

Matematik-1 30 12 18 7,50 25 5,94 9,76 6,52

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,75 2,45 1,23

TYT Matematik 40 13 18 8,50 21 6,69 12,20 7,75

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,75 1,87 0,99

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,06 2,78 1,51

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,94 2,34 1,37

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 1,75 6,99 3,86

Toplam: 120 56 46 44,50 37 35,38 54,60 39,38

TYT Türkçe eeCDBCBADEeECBEcaDbCEDCaaCedDADbbBdbCAde

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal aCABEaaeDCDbCeAAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik aDceACaDBaebcaBdBCeEadbaECeCad     D    

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen cBA e eb       DecBA

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 3 5 38
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33
KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 5 1 83
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 3 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Mekanik Enerji 1 0 1 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FRED 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,550 253,760 3 37 58 533 129578

Puanı Hesaplanan: 38 62 641 147918

Katılımlar: 4 38 64 670 153225

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 14 7,50 19 18,19 23,84 18,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,75 2,23 1,52

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,44 2,26 1,76

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,81 2,72 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,75 4,36 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 8,75 11,57 9,03

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 5,94 9,76 6,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,75 2,45 1,23

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 6,69 12,20 7,75

Toplam: 120 20 25 13,75 11 35,38 54,60 39,38

TYT Türkçe bBCDaCBADEcdeccAaabCEabdc               

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DbAaECcbDC     ebedC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik e d A       E    a                      

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 0 3 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 0 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 0 3 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÖZDEMİR 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
347,610 253,760 1 11 11 86 19762

Puanı Hesaplanan: 38 62 641 147918

Katılımlar: 4 38 64 670 153225

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 18,19 23,84 18,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,75 2,23 1,52

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,44 2,26 1,76

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,81 2,72 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,75 4,36 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 8,75 11,57 9,03

Matematik-1 30 17 8 15,00 50 5,94 9,76 6,52

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,75 2,45 1,23

TYT Matematik 40 19 8 17,00 43 6,69 12,20 7,75

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,75 1,87 0,99

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,06 2,78 1,51

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,94 2,34 1,37

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 1,75 6,99 3,86

Toplam: 120 75 22 69,50 58 35,38 54,60 39,38

TYT Türkçe CeCDBCBADE ECBEADDCCEDCCDCDbDcDEbBADCABD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DCABEdbdDCDECAbAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CD DACDDBdAbcE CBCdEE CaEaea   C   D    

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen EB    eCe   a aDec A

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 1 0 100
Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 4 2 67
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Mekanik Enerji 1 0 0 0
Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Su Dalgası 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
387,455 253,760 1 6 6 29 9017

Puanı Hesaplanan: 38 62 641 147918

Katılımlar: 1 38 64 670 153225

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 28,00 23,84 18,75

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,50 2,23 1,52

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,50 2,26 1,76

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,00 2,72 2,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 4,36 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,00 11,57 9,03

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 16,75 9,76 6,52

Geometri 10 9 0 9,00 90 9,00 2,45 1,23

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64 25,75 12,20 7,75

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,50 1,87 0,99

Kimya 7 7 0 7,00 100 7,00 2,78 1,51

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 6,00 2,34 1,37

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 17,50 6,99 3,86

Toplam: 120 87 19 82,25 69 82,25 54,60 39,38

TYT Türkçe CeCDBCBbDE ECBEADDCCEDCaDCbCc DEbBcDaABD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal Ded E cdDC EC AAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik eDADbbDDBEA  EB BC  ECbBEC  dCACBEBD EBC

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen EBAeDaDCDBEABECDCEBA

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 3 3 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
KONU BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 1 0 1 0
Devrimler Çağında Devlet-Toplum İlişkileri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Nüfus 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Mekanik Enerji 1 1 0 100
Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Su Dalgası 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
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