
OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 AYT 20 20 20 6955

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,1 3,9 5,17 2,6 2,2 2,04 11,7 3,1 10,91 8,0 6,1 6,53 28,4 15,2 24,65 176,780 234,420 221,870

Okul Ortalaması 6,4 4,1 5,38 3,1 3,0 2,31 17,7 2,3 17,09 14,0 5,4 12,60 41,1 14,7 37,38 191,830 284,430 254,430

KATILIMLAR

1 0 EREN YÖRÜK -MB 34 5 32,75 15 9 12,75 20 2 19,50 69 16 65,00 310,595 1 1 63 259,910 1 11 2414 352,200 1 1 84

2 0 ÖÖ -MB 29 7 27,25 21 2 20,50 50 9 47,75 244,464 2 2 509 250,337 2 13 2605 325,491 2 2 312

3 0 AYŞE H TETİK   24 13 20,75 14 10 11,50 3 4 2,00 41 27 34,25 243,810 1 3 520 182,930 6 18 4845 238,265 3 12 2837

4 0 ZEHRA A   22 17 17,75 13 11 10,25 4 0 4,00 39 28 32,00 239,295 2 4 576 197,280 5 17 4073 242,888 2 11 2651

5 0 AYŞE A -MA 1 1 0,75 1 1 0,75 5 1 4,75 13 2 12,50 20 5 18,75 154,225 3 15 4988 229,033 4 16 3129 185,960 4 18 4920

6 0 A A A -M 8 9 5,75 9 9 6,75 2 4 1,00 1 1 0,75 20 23 14,25 150,340 7 18 5345 146,265 7 19 6469 153,215 7 19 6350

7 0 DZEKO -MB 10 30 2,50 9 19 4,25 19 49 6,75 128,333 3 20 6379 136,790 3 20 6563 135,615 3 20 6546
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 AYT 20 20 20 6955

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,1 3,9 5,17 2,6 2,2 2,04 11,7 3,1 10,91 8,0 6,1 6,53 28,4 15,2 24,65 176,780 234,420 221,870

Okul Ortalaması 6,4 4,1 5,38 3,1 3,0 2,31 17,7 2,3 17,09 14,0 5,4 12,60 41,1 14,7 37,38 191,830 284,430 254,430

KATILIMLAR

1 0 BURAK KAHRAMAN -M 32 2 31,50 37 1 36,75 69 3 68,25 190,058 4 10 2491 416,353 1 1 134 299,678 4 8 812

2 0 K C -M 18 0 18,00 31 1 30,75 49 1 48,75 232,295 1 5 692 406,945 2 2 186 305,835 3 7 662

3 0 DİLARA DAĞISTANLI -M 30 0 30,00 27 3 26,25 57 3 56,25 201,953 3 8 1711 394,460 3 3 274 307,823 2 6 615

4 0 SENA D   30 6 28,50 20 11 17,25 50 17 45,75 210,665 3 6 1286 374,173 1 4 487 312,655 1 3 518

5 0 BİRSU KARADAYI -M 31 3 30,25 18 15 14,25 49 18 44,50 202,198 2 7 1701 361,933 4 5 650 308,763 1 5 594

6 0 EBRAR KOÇ -MA 32 1 31,75 17 13 13,75 49 14 45,50 198,195 1 9 1940 360,083 1 6 683 308,790 1 4 593

7 0 SÜMEYYE -MA 27 8 25,00 26 8 24,00 53 16 49,00 182,143 2 11 3069 352,688 2 7 780 273,423 2 9 1588

8 0 İREM -M 27 1 26,75 24 4 23,00 51 5 49,75 161,329 6 14 4541 332,252 5 8 1109 256,768 5 10 2177

9 0 ESAT   16 2 15,50 20 12 17,00 36 14 32,50 152,678 6 17 5240 276,028 2 9 2085 216,528 6 15 3687

10 0 F   15 3 14,25 15 11 12,25 30 14 26,50 165,405 4 13 4313 273,143 3 10 2139 226,230 4 13 3303

11 0 EREN YÖRÜK -MB 34 5 32,75 15 9 12,75 20 2 19,50 69 16 65,00 310,595 1 1 63 259,910 1 11 2414 352,200 1 1 84

12 0 SUDE SEVİNÇ   17 2 16,50 9 7 7,25 26 9 23,75 153,135 5 16 5212 251,080 4 12 2591 219,795 5 14 3561

13 0 ÖÖ -MB 29 7 27,25 21 2 20,50 50 9 47,75 244,464 2 2 509 250,337 2 13 2605 325,491 2 2 312

14 0 YUNUS EMRE METE -M 7 0 7,00 9 8 7,00 16 8 14,00 171,163 5 12 3928 243,998 6 14 2759 212,033 6 16 3863

15 0 SEVGİ SEVİNÇ -MA 16 4 15,00 12 11 9,25 28 15 24,25 144,413 4 19 5862 242,850 3 15 2785 206,593 3 17 4080

16 0 AYŞE A -MA 1 1 0,75 1 1 0,75 5 1 4,75 13 2 12,50 20 5 18,75 154,225 3 15 4988 229,033 4 16 3129 185,960 4 18 4920

17 0 ZEHRA A   22 17 17,75 13 11 10,25 4 0 4,00 39 28 32,00 239,295 2 4 576 197,280 5 17 4073 242,888 2 11 2651

18 0 AYŞE H TETİK   24 13 20,75 14 10 11,50 3 4 2,00 41 27 34,25 243,810 1 3 520 182,930 6 18 4845 238,265 3 12 2837

19 0 A A A -M 8 9 5,75 9 9 6,75 2 4 1,00 1 1 0,75 20 23 14,25 150,340 7 18 5345 146,265 7 19 6469 153,215 7 19 6350
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 AYT 20 20 20 6955

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,1 3,9 5,17 2,6 2,2 2,04 11,7 3,1 10,91 8,0 6,1 6,53 28,4 15,2 24,65 176,780 234,420 221,870

Okul Ortalaması 6,4 4,1 5,38 3,1 3,0 2,31 17,7 2,3 17,09 14,0 5,4 12,60 41,1 14,7 37,38 191,830 284,430 254,430

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 AYT 20 20 20 6955

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,1 3,9 5,17 2,6 2,2 2,04 11,7 3,1 10,91 8,0 6,1 6,53 28,4 15,2 24,65 176,780 234,420 221,870

Okul Ortalaması 6,4 4,1 5,38 3,1 3,0 2,31 17,7 2,3 17,09 14,0 5,4 12,60 41,1 14,7 37,38 191,830 284,430 254,430

KATILIMLAR

1 0 EREN YÖRÜK -MB 34 5 32,75 15 9 12,75 20 2 19,50 69 16 65,00 310,595 1 1 63 259,910 1 11 2414 352,200 1 1 84

2 0 ÖÖ -MB 29 7 27,25 21 2 20,50 50 9 47,75 244,464 2 2 509 250,337 2 13 2605 325,491 2 2 312

3 0 SENA D   30 6 28,50 20 11 17,25 50 17 45,75 210,665 3 6 1286 374,173 1 4 487 312,655 1 3 518

4 0 EBRAR KOÇ -MA 32 1 31,75 17 13 13,75 49 14 45,50 198,195 1 9 1940 360,083 1 6 683 308,790 1 4 593

5 0 BİRSU KARADAYI -M 31 3 30,25 18 15 14,25 49 18 44,50 202,198 2 7 1701 361,933 4 5 650 308,763 1 5 594

6 0 DİLARA DAĞISTANLI -M 30 0 30,00 27 3 26,25 57 3 56,25 201,953 3 8 1711 394,460 3 3 274 307,823 2 6 615

7 0 K C -M 18 0 18,00 31 1 30,75 49 1 48,75 232,295 1 5 692 406,945 2 2 186 305,835 3 7 662

8 0 BURAK KAHRAMAN -M 32 2 31,50 37 1 36,75 69 3 68,25 190,058 4 10 2491 416,353 1 1 134 299,678 4 8 812

9 0 SÜMEYYE -MA 27 8 25,00 26 8 24,00 53 16 49,00 182,143 2 11 3069 352,688 2 7 780 273,423 2 9 1588

10 0 İREM -M 27 1 26,75 24 4 23,00 51 5 49,75 161,329 6 14 4541 332,252 5 8 1109 256,768 5 10 2177

11 0 ZEHRA A   22 17 17,75 13 11 10,25 4 0 4,00 39 28 32,00 239,295 2 4 576 197,280 5 17 4073 242,888 2 11 2651

12 0 AYŞE H TETİK   24 13 20,75 14 10 11,50 3 4 2,00 41 27 34,25 243,810 1 3 520 182,930 6 18 4845 238,265 3 12 2837

13 0 F   15 3 14,25 15 11 12,25 30 14 26,50 165,405 4 13 4313 273,143 3 10 2139 226,230 4 13 3303

14 0 SUDE SEVİNÇ   17 2 16,50 9 7 7,25 26 9 23,75 153,135 5 16 5212 251,080 4 12 2591 219,795 5 14 3561

15 0 ESAT   16 2 15,50 20 12 17,00 36 14 32,50 152,678 6 17 5240 276,028 2 9 2085 216,528 6 15 3687

16 0 YUNUS EMRE METE -M 7 0 7,00 9 8 7,00 16 8 14,00 171,163 5 12 3928 243,998 6 14 2759 212,033 6 16 3863

17 0 SEVGİ SEVİNÇ -MA 16 4 15,00 12 11 9,25 28 15 24,25 144,413 4 19 5862 242,850 3 15 2785 206,593 3 17 4080

18 0 AYŞE A -MA 1 1 0,75 1 1 0,75 5 1 4,75 13 2 12,50 20 5 18,75 154,225 3 15 4988 229,033 4 16 3129 185,960 4 18 4920

19 0 A A A -M 8 9 5,75 9 9 6,75 2 4 1,00 1 1 0,75 20 23 14,25 150,340 7 18 5345 146,265 7 19 6469 153,215 7 19 6350

20 0 DZEKO -MB 10 30 2,50 9 19 4,25 19 49 6,75 128,333 3 20 6379 136,790 3 20 6563 135,615 3 20 6546
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 AYT 20 20 20 6955

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,1 3,9 5,17 2,6 2,2 2,04 11,7 3,1 10,91 8,0 6,1 6,53 28,4 15,2 24,65 176,780 234,420 221,870

Okul Ortalaması 6,4 4,1 5,38 3,1 3,0 2,31 17,7 2,3 17,09 14,0 5,4 12,60 41,1 14,7 37,38 191,830 284,430 254,430

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 AYT

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan Puan Puan
Okul

(20)
1,19 2,66 0,88 0,65 0,56 1,09 -0,02 0,05 0,64 14,52 2,56 4,04 3,55 5,01 37,38 191,830 284,430 254,430

İlçe
(20)

1,19 (1) 2,66 (1) 0,88 (1) 0,65 (1) 0,56 (1) 1,09 (1) -0,02 (1) 0,05 (1) 0,64 (1) 14,52 (1) 2,56 (1) 4,04 (1) 3,55 (1) 5,01 (1) 37,38 (1) 191,830 284,430 254,430
İl

(20)
1,19 (1) 2,66 (1) 0,88 (1) 0,65 (1) 0,56 (1) 1,09 (1) -0,02 (1) 0,05 (1) 0,64 (1) 14,52 (1) 2,56 (1) 4,04 (1) 3,55 (1) 5,01 (1) 37,38 (1) 191,830 284,430 254,430

Genel
(6955)

1,12 (54) 2,31 (53) 0,86 (52) 0,88 (65) 0,52 (38) 0,78 (37) 0,17 (53) 0,10 (34) 0,44 (33) 0,02 (18) 8,98 (27) 1,93 (35) 2,22 (20) 1,68 (17) 2,62 (16) 24,63 (31) 176,780 234,420 221,870
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan Puan Puan
  
(6)

2,00 3,12 0,54 0,75 0,33 2,46 0,83 11,29 2,17 2,58 2,17 4,21 32,45 194,160 259,110 242,730
-M
(7)

0,07 0,61 0,07 0,07 0,36 0,43 -0,04 0,14 0,07 17,36 3,29 6,14 5,96 7,71 42,24 187,050 328,890 263,440
-MA

(4)
0,19 0,19 15,75 3,38 5,56 4,06 5,25 34,38 169,740 296,160 243,690

-MB
(3)

3,50 10,08 4,58 2,67 2,25 1,08 -0,08 2,42 12,75 0,58 39,83 227,800 215,680 271,100

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ okulunda 20 4

TAVŞANLI ilçesinde 20 4 1
KÜTAHYA ilinde 20 4 1 1

Genelde 6955 763 122 56 25

DERECELER

Genelde sınava 122 okul katıldı, okulunuz [SÖZ] puanında 43. [SAY] puanında 29. [EA] puanında 35. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [SÖZ] puanında 1. [SAY] puanında 1. [EA] puanında 1. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [SÖZ] puanında 1. [SAY] puanında 1. [EA] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 AYT
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 AYT
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

Edebiyat-Sosyal-1 Soru D Y %

Türkçe
[-] Sözcükte Anlam 1 0,20 0 20

[-] CÜMLEDE ANLAM 1 0,15 0 15

[-] Parçadaki Cümlelerin İçerik ve
Özellikleri

1 0,15 0 15

[-] Paragrafın Yorumlanması 2 0,25 0,05 13

[-] Paragrafta Anlatım Akışını Bozan
Cümle

1 0,10 0,10 10

[-] Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri  0,05 0,05 0

[-] Âşık Edebiyatı  0,05 0,10 0

[-] İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı  0,10 0,05 0

[-] Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri  0,10 0 0

[-] Tiyatroyu tanımlar ve yapı unsurlarını
belirler.

 0,10 0,05 0

[-] Söz Sanatları (Edebî Sanatlar)  0,05 0,05 0

Edebiyat
[-] Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0,15 0 15

[-] Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0,15 0 15

[-] Tiyatroyu tanımlar ve yapı unsurlarını
belirler.

1 0,15 0 15

[-] İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0,10 0,05 10

[-] Âşık Edebiyatı 1 0,10 0,05 10

[-] Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0,15 0 15

[-] Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0,10 0,10 10

[-] Tekke Edebiyatı Şairleri 1 0,15 0,10 15

[-] Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0,15 0,10 15

[-] Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0,25 0 25

[-] Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0,05 0,20 5

[-] Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0,30 0 30

[-] Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye,
Roman, Tiyatro ve Yazarları

1 0,15 0,05 15

[-] Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve
Sanatçıları

1 0,10 0,10 10

[-] Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir -
Mavi ve Hisar Hareketleri

1 0,05 0,10 5

[-] Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu
Gerçekçi Roman

1 0,10 0,10 10

[-] Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi
ve Postmodernizmi Esas Alan Roman

1 0,05 0,20 5

[-] Edebî Akımlar 1 0,25 0,05 25

[-] Paragrafta Anlatım Akışını Bozan
Cümle

 0,15 0 0

[-] Paragrafın Yorumlanması  0,20 0,10 0

[-] Parçadaki Cümlelerin İçerik ve
Özellikleri

 0 0,15 0

[-] CÜMLEDE ANLAM  0,15 0 0

[-] Sözcükte Anlam  0,05 0,10 0

Sosyal-2 Soru D Y %

Tarih-2
[-] İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet
Havzaları

1 0,15 0,10 15

[-] Boylardan Devlete 1 0,15 0,10 15

[-] 1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca
Siyasi Gelişmeler

1 0,10 0,05 10

[-] Fetihlerden Savunmaya 1 0,05 0,05 5

[-] Kanuni Dönemi'nden itibaren
Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu
siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı
açısından açıklar.

1 0,05 0,15 5

[-] Avrupa'da Değişim Çağı 1 0,10 0,10 10

[-] XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri
(1774-1914)

1 0 0,10 0

[-] ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0,05 0,05 5

[-] MİLLİ MÜCADELE 2 0,05 0,35 3

[-] II.Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve
Dünya

1 0,15 0,10 15

Coğrafya-2
[-] Su ekosisteminin unsurlarını ve
işleyişini açıklar.

1 0,25 0 25

[-] Türkiye'nin nüfus politikalarını
gerekçeleri açısından değerlendirir.

1 0,15 0,05 15

[-] Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret
ile ham madde, üretim ve pazar
alanlarını ilişkilendirir.

1 0,05 0,15 5

[-] Bölgesel ve küresel ölçekteki
örgütleri etki alanları açısından
değerlendirir.

1 0,15 0,10 15

[-] Türkiye'de tarım sektörünün
özelliklerini açıklar.

1 0,20 0,05 20

[-] Madenlerin ve enerji kaynaklarının
çevre üzerindeki etkilerini örneklerle
açıklar.

1 0 0,20 0

[-] Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili
geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur.

1 0,20 0,05 20

[-] Şehirleşme, göç ve sanayileşme
ilişkisini toplumsal etkileri açısından
yorumlar.

1 0 0,25 0

[-] Türkiye'deki doğal ve kültürel
sembollerin mekânla ilişkisini açıklar.

1 0,20 0,10 20

[-] Ülkeler arasında sorun oluşturan
mekânsal unsurları günümüz çatışma
alanlarıyla ilişkilendirir.

1 0,05 0,15 5

[-] Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 0,15 0,15 15

Felsefe
[-] MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl
felsefesinin karakteristik özelliklerini
açıklar.

1 0 0 0

[-] 20. yüzyıl felsefesinin karakteristik
özelliklerini açıklar.

2 0 0 0

[-] Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri /
Etik Kurallar

1 0 0,05 0

[-] Duyumun Özellikleri / Uyarılma /
Alışma ve Duyarlılaşma

1 0 0,05 0

Matematik Soru D Y %

Matematik-2
[+] Üslü ifadeler 1 0,75 0 75

[+] Asal Sayılar ve Aralarında Asal
Sayılar

1 0,85 0,10 85

[+] İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklem Sistemi

1 0,80 0,10 80

[+] Faktöriyel Kavramı 1 0,60 0,05 60

[+] Eşitsizlikler 1 0,65 0 65

[+] Fonksiyon Grafiklerinin
Yorumlanması

1 0,65 0,10 65

[+] Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0,70 0 70

[+] Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0,85 0,05 85

[+] Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri
Verilen Denklemi Bulma

1 0,55 0 55

[+] Polinom Kavramı ve Polinomlarda
İşlemler

1 0,60 0,10 60

[+] Kartezyen Çarpım 1 0,60 0 60

[+] Aritmetik Dizi 1 0,60 0,05 60

[-] Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları
Modelleme

1 0,40 0,15 40

[-] Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0,45 0 45

[-] Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0,40 0,15 40

[-] Permütasyon 1 0,30 0,20 30

[+] Basit Olayların Olasılıkları 1 0,55 0,05 55

[-] 0/0 Belirsizliği 1 0,30 0,10 30

[-] Süreklilik 1 0,35 0,30 35

[+] Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0,50 0 50

[-] Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0,45 0 45

[-] Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin
Geometrik Yorumu

1 0,40 0,05 40

[-] Artanlık-Azalanlık-Ekstremum
Noktalar

1 0,45 0,05 45

[-] Değişken Değiştirme Yöntemiyle
İntegral Alma

1 0,20 0,05 20

[-] İntegral ile Alan Hesabı 1 0,30 0 30

[-] Belirli İntegral 1 0,15 0 15

[-] Riemann Toplamı 1 0,10 0,15 10

[+] Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı
ve Sıralaması

1 0,60 0,10 60

[-] Toplam-Fark Formülleri 2 0,90 0 45

Geometri
[-] Üçgende Alan 1 0 0 0

[-] ANALİTİK GEOMETRİ 1 0,20 0 20

[-] Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0,90 0 45

[-] Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0,20 0,05 20

[+] Dikdörtgen 1 0,50 0,05 50

[-] Çemberde Uzunluk 1 0,20 0,15 20

Fen Bilimleri Soru D Y %

Fizik
[-] Newton'ın Hareket Yasaları 1 0,30 0,40 30

[-] İki Boyutta Hareket 1 0,40 0,20 40

[-] İtme ve Çizgisel Momentum 1 0,45 0,15 45

[-] Tork 1 0,40 0,15 40

[-] Elektriksel Potansiyel 1 0,25 0,15 25

[-] Manyetizma ve Elektromanyetik
İndüklenme

2 0,60 0,35 30

[-] Üzerinden akım geçen iletken düz bir
telin çevresinde, halkanın merkezinde
ve akım makarasının merkez ekseninde
oluşan manyetik alan ile ilgili
hesaplamalar yapar.

1 0,30 0,30 30

[-] İndüksiyon akımını oluşturan
sebeplere ilişkin çıkarım yapar.

1 0,30 0,05 30

[-] Alternatif Akım 1 0,25 0 25

[-] Açısal Momentum 1 0,30 0,30 30

[+] Basit Harmonik Hareket 1 0,50 0,10 50

[+] Elektromanyetik Dalgalar 1 0,55 0 55

[-] Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 0,05 0,10 5

[-] Atom kavramını açıklar. 1 0,05 0,10 5

[-] Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0,25 0,05 25

[-] Atom altı parçacıkların özelliklerini
temel düzeyde açıklar.

1 0,25 0,05 25

[-] Radyoaktivite 1 0,25 0,10 25

Kimya
[+] Periyodik Sistem ve Elektron
Dizilimleri

1 0,50 0,10 50

[-] Periyodik Özellikler 1 0,45 0,25 45

[+] Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0,55 0,05 55

[-] Koligatif Özellikler 1 0,20 0,15 20

[-] Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0,25 0,20 25

[-] Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0,40 0,10 40

[-] Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0,40 0,05 40

[-] Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden
Faktörler

1 0,15 0 15

[-] Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0,45 0,05 45

[-] Elektrot Potansiyelleri 1 0,10 0,10 10

[-] Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0,25 0,20 25

[-] Fonksiyonel Grupların
Sınıflandırılması

1 0,20 0,15 20

[-] Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve
Ketonlar)

1 0,05 0,20 5

Biyoloji
[-] Menstrual döngüyü açıklar. 1 0,30 0,15 30

[-] Hipofiz bezini ve salgıladığı
hormonları açıklar.

1 0,45 0,15 45
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Tarih-1
[-] İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet
Havzaları

1 0,15 0,10 15

[-] Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam
Tarzı

1 0,10 0,10 10

[-] Türk-İslam Tarihindeki Siyasi
Gelişmeler

1 0,05 0,25 5

[-] TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

1 0,10 0,15 10

[-] Kanuni Dönemi'nden itibaren
Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu
siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı
açısından açıklar.

1 0,10 0,15 10

[-] İhtilaller Çağı 1 0,05 0,15 5

[-] 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
ve Dünya

1 0,15 0,10 15

[-] MİLLÎ MÜCADELE 1 0,20 0,05 20

[-] Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini
ve sonrasında meydana gelen
gelişmeleri kavrar.

1 0,15 0,15 15

[-] Atatürk Dönemi İç Politikadaki
Gelişmeler

1 0,15 0,10 15

Coğrafya-1
[-] Biyoçeşitliliğin oluşumu ve
azalmasında etkili olan faktörleri açıklar.

1 0,15 0,10 15

[-] Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin
belirlenmesinde etkili olan faktörleri
açıklar.

1 0,10 0,15 10

[-] Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine
göre sınıflandırır.

1 0,15 0,15 15

[-] Şehirlerin küresel ve bölgesel
etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar.

1 0,20 0,05 20

[-] Türkiye'deki bölgesel kalkınma
projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel
etkileri açısından değerlendirir.

1 0,20 0,10 20

[-] Doğa olaylarının ekstrem durumlarını
ve etkilerini açıklar.

1 0,05 0,25 5

[-] Güdülenme ve Güdülenmiş
Davranışlar

1 0 0 0

Felsefe Grubu
[-] Atatürk'ün kadın haklarına verdiği
öneme örnekler verir.

1 0 0 0

[-] Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın
yapısını kavrar.

1 0 0 0

[-] Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle
olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir.

1 0,05 0 5

[-] Önermelerin geçerlilik ve
eşdeğerliğini denetler.

1 0 0 0

[-] Niceleme mantığında temel kuralları
uygular.

1 0 0 0

[-] Kavramları beş tümel açısından
değerlendirir.

1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[-] Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0,10 0 10

[-] İslam ve İbadet 1 0,25 0 25

[-] Din ve İslam 1 0,10 0,10 10

[-] Allah İnsan İlişkisi 1 0,05 0,15 5

[-] Dünya ve Ahiret 1 0,15 0,05 15

[-] Gönül Coğrafyamız 1 0,10 0,15 10

Felsefe (Seçmeli)
[-] 15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki
örnek düşünce ve argümanları felsefi
açıdan değerlendirir.

1 0 0 0

[-] 18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin
karakteristik özelliklerini açıklar.

1 0 0 0

[-] Dinin toplumsal yaşamdaki önemini
kavrar.

1 0 0 0

[-] Ekonominin toplumsal yaşamdaki
önemini değerlendirir.

1 0 0 0

[-] Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini
kavrar.

1 0 0 0

[-] Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

[-] Dönüşüm Geometrisi 1 0,15 0,10 15

[-] Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0,20 0 20

[-] Silindir 1 0,30 0 30

[-] Sindirime yardımcı organların görev
ve işleyişini açıklar.

1 0,15 0,40 15

[-] Solunum Sistemi 1 0,35 0,30 35

[-] İdrar oluşumunun aşamalarını ifade
eder.

1 0,40 0,10 40

[-] Hücresel Solunum 1 0,30 0,15 30

[+] GENDEN PROTEİNE 1 0,50 0,05 50

[-] Canlılık ve Enerji 1 0,40 0,20 40

[+] Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0,65 0 65

[-] Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği
kontrollü deney yapar.

1 0,40 0,15 40

[-] Bitkilerin Yapısı 1 0,45 0 45

[+] Komünite Ekolojisi 1 0,60 0,05 60

[+] Popülasyon Ekolojisi 1 0,50 0,05 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE H TETİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
243,810 176,780 1 3 3 3 520

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

SAY
182,930 234,420 6 18 18 18 4845

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

EA
238,265 221,870 3 12 12 12 2837

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

Katılımlar: 6 20 20 20 6955

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

Matematik-1 30 7 4 6,00 20

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 2 0,50 3

Türkçe 6 6 0 6,00 100 2,00 1,19 1,12

Edebiyat 18 12 6 10,50 58 3,12 2,66 2,31

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 0,54 0,88 0,86

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,75 0,65 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 13 20,75 52 6,42 5,38 5,17

Tarih-2 11 2 7 0,25 2 0,33 0,56 0,52

Coğrafya-2 11 9 1 8,75 80 2,46 1,09 0,78

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,17

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,05 0,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 0,83 0,64 0,44

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 46 14 10 11,50 25 3,62 2,31 2,04

Matematik-2 30 3 4 2,00 7 11,29 14,52 8,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,17 2,56 1,93

Matematik 40 3 4 2,00 5 13,46 17,09 10,91

Toplam: 286 89 52 76,00 27 88,58 97,46 75,68

Edebiyat-Sosyal-1 CAEAACCBBeCCBaDacCACcADa b d CeBaDdeEDdA

Cevap Anahtarı B CAEAACCBBCCCBEDDDCACDADBACEADCABDDBAEDCA

Sosyal-2 CeB ebbaad  DBEBCCACdD            cC bCE      

Cevap Anahtarı B CCBEDAECDBAADBEBCCACEDDBCEBDDDBBCEDCBECEEACBDB

Matematik      d D    cD   e  D     a             

Cevap Anahtarı B CADADCEDCEADBDBACBCADBDBAACDDDBDBCDDCCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0
Âşık Edebiyatı 1 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0
Tiyatroyu tanımlar ve yapı unsurlarını belirler. 1 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Tiyatroyu tanımlar ve yapı unsurlarını belirler. 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Tekke Edebiyatı Şairleri 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 1 0
İhtilaller Çağı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0
II.Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal unsurları günümüz çatışma alanlarıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Güdülenme ve Güdülenmiş Davranışlar 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Atatürk'ün kadın haklarına verdiği öneme örnekler verir. 1 0 0 0
Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 0 0 0
Önermelerin geçerlilik ve eşdeğerliğini denetler. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kuralları uygular. 1 0 0 0
Kavramları beş tümel açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dinin toplumsal yaşamdaki önemini kavrar. 1 0 0 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
152,678 176,780 6 17 17 17 5240

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

SAY
276,028 234,420 2 9 9 9 2085

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

EA
216,528 221,870 6 15 15 15 3687

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

Katılımlar: 6 20 20 20 6955

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 13 11,75 29

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

Matematik-1 30 12 3 11,25 38

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 30 15 1 14,75 49 11,29 14,52 8,98

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,17 2,56 1,93

Matematik 40 16 2 15,50 39 13,46 17,09 10,91

Fizik 14 7 5 5,75 41 2,58 4,04 2,22

Kimya 13 3 5 1,75 13 2,17 3,55 1,68

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 4,21 5,01 2,62

Fen Bilimleri 40 20 12 17,00 43 8,96 12,60 6,53

Toplam: 286 89 42 78,50 27 88,58 97,46 75,68

Matematik BD  AECDE  ADAC D aA  D      A   c     D

Cevap Anahtarı A BDBDAECDECDADACDDDCAABDBDACBCADCBDBBECCD

Fen Bilimleri Ebe ceAECCEa BceACE   c  cd CaeDBCCCDAEE

Cevap Anahtarı A EDADBDAECCEDEBBDACEACCEECDBBCBCDBCCCDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 2 1 1 50
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Atom kavramını açıklar. 1 0 1 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Menstrual döngüyü açıklar. 1 0 0 0
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
F 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
165,405 176,780 4 13 13 13 4313

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

SAY
273,143 234,420 3 10 10 10 2139

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

EA
226,230 221,870 4 13 13 13 3303

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

Katılımlar: 6 20 20 20 6955

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 1 3 0,25 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33

Matematik-1 30 15 2 14,50 48

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38

Fizik 7 6 0 6,00 86

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 2 4 1,00 17

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 30 12 1 11,75 39 11,29 14,52 8,98

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,17 2,56 1,93

Matematik 40 15 3 14,25 36 13,46 17,09 10,91

Fizik 14 3 5 1,75 13 2,58 4,04 2,22

Kimya 13 6 4 5,00 38 2,17 3,55 1,68

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 4,21 5,01 2,62

Fen Bilimleri 40 15 11 12,25 31 8,96 12,60 6,53

Toplam: 286 94 41 83,75 29 88,58 97,46 75,68

Matematik  ADA  E CE DBcBA B     B      d B  D Cb 

Cevap Anahtarı B CADADCEDCEADBDBACBCADBDBAACDDDBDBCDDCCEB

Fen Bilimleri  bcb DE   Ea bCAceAee  CEE C Ba C EE  Cd

Cevap Anahtarı B ADBDADEBEDECECCAECADBBDCEECCDBCBCBEEADCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Tork 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 2 0 1 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Atom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Menstrual döngüyü açıklar. 1 0 0 0
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA D 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
210,665 176,780 3 6 6 6 1286

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

SAY
374,173 234,420 1 4 4 4 487

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

EA
312,655 221,870 1 3 3 3 518

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

Katılımlar: 6 20 20 20 6955

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 26 3 25,25 84

Geometri 10 8 0 8,00 80

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 22 6 20,50 68 11,29 14,52 8,98

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,17 2,56 1,93

Matematik 40 30 6 28,50 71 13,46 17,09 10,91

Fizik 14 7 4 6,00 43 2,58 4,04 2,22

Kimya 13 4 5 2,75 21 2,17 3,55 1,68

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 4,21 5,01 2,62

Fen Bilimleri 40 20 11 17,25 43 8,96 12,60 6,53

Toplam: 286 150 33 141,75 50 88,58 97,46 75,68

Matematik aAcADCEDCEAaBDBA BCADaDBAACc aB BC DCCEB

Cevap Anahtarı B CADADCEDCEADBDBACBCADBDBAACDDDBDBCDDCCEB

Fen Bilimleri eeBDADd   EdECCAcdAe   dbE CD CdC EEADCe

Cevap Anahtarı B ADBDADEBEDECECCAECADBBDCEECCDBCBCBEEADCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Riemann Toplamı 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 2 0 2 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Atom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Menstrual döngüyü açıklar. 1 0 0 0
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE SEVİNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
153,135 176,780 5 16 16 16 5212

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

SAY
251,080 234,420 4 12 12 12 2591

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

EA
219,795 221,870 5 14 14 14 3561

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

Katılımlar: 6 20 20 20 6955

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 1 0 1,00 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45

Matematik-1 30 14 1 13,75 46

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39

Fizik 7 2 1 1,75 25

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 4 2 3,50 18

Matematik-2 30 15 1 14,75 49 11,29 14,52 8,98

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,17 2,56 1,93

Matematik 40 17 2 16,50 41 13,46 17,09 10,91

Fizik 14 3 4 2,00 14 2,58 4,04 2,22

Kimya 13 4 2 3,50 27 2,17 3,55 1,68

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 4,21 5,01 2,62

Fen Bilimleri 40 9 7 7,25 18 8,96 12,60 6,53

Toplam: 286 78 30 70,50 25 88,58 97,46 75,68

Matematik BDB AECD C A AC D aAA      B    B Bd    

Cevap Anahtarı A BDBDAECDECDADACDDDCAABDBDACBCADCBDBBECCD

Fen Bilimleri bDA  b  aC   dBD      E dDe   C   C   d 

Cevap Anahtarı A EDADBDAECCEDEBBDACEACCEECDBBCBCDBCCCDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Tork 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 2 0 1 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Atom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Menstrual döngüyü açıklar. 1 0 0 0
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Solunum Sistemi 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA A 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
239,295 176,780 2 4 4 4 576

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

SAY
197,280 234,420 5 17 17 17 4073

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

EA
242,888 221,870 2 11 11 11 2651

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

Katılımlar: 6 20 20 20 6955

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 8 2 7,50 25

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 2 -0,50 -7

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5

Türkçe 6 6 0 6,00 100 2,00 1,19 1,12

Edebiyat 18 10 7 8,25 46 3,12 2,66 2,31

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 0,54 0,88 0,86

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,75 0,65 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 17 17,75 44 6,42 5,38 5,17

Tarih-2 11 3 5 1,75 16 0,33 0,56 0,52

Coğrafya-2 11 7 4 6,00 55 2,46 1,09 0,78

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,17

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,05 0,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 0,83 0,64 0,44

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 46 13 11 10,25 22 3,62 2,31 2,04

Matematik-2 30 4 0 4,00 13 11,29 14,52 8,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,17 2,56 1,93

Matematik 40 4 0 4,00 10 13,46 17,09 10,91

Toplam: 286 93 48 81,00 28 88,58 97,46 75,68

Edebiyat-Sosyal-1 BCCBBCCAAccCBcbCeAbD DbCaDbbbecDcAcbBDAa

Cevap Anahtarı A BCCBBCCAAEACBDACDACDDDECCDAECADDBAEABDAC

Sosyal-2 ADd eed  aECBbBDeDcCeC             CDaEe      

Cevap Anahtarı A ADEBCCABDCECBEBDADECACDBECBDECBBDDBCDEECCAEBDB

Matematik  DB    D  D                             

Cevap Anahtarı A BDBDAECDECDADACDDDCAABDBDACBCADCBDBBECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
Tiyatroyu tanımlar ve yapı unsurlarını belirler. 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı Şairleri 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 1 0
İhtilaller Çağı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0
II.Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal unsurları günümüz çatışma alanlarıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Güdülenme ve Güdülenmiş Davranışlar 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Atatürk'ün kadın haklarına verdiği öneme örnekler verir. 1 0 0 0
Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 0 0 0
Önermelerin geçerlilik ve eşdeğerliğini denetler. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kuralları uygular. 1 0 0 0
Kavramları beş tümel açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dinin toplumsal yaşamdaki önemini kavrar. 1 0 0 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
A A A 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
150,340 176,780 7 18 18 18 5345

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

SAY
146,265 234,420 7 19 19 19 6469

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

EA
153,215 221,870 7 19 19 19 6350

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

Katılımlar: 7 20 20 20 6955

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 18 7,50 19

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16

Matematik-1 30 2 4 1,00 3

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 1 2 0,50 3

Türkçe 6 1 2 0,50 8 0,07 1,19 1,12

Edebiyat 18 5 3 4,25 24 0,61 2,66 2,31

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 0,07 0,88 0,86

Coğrafya-1 6 1 2 0,50 8 0,07 0,65 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 9 5,75 14 0,82 5,38 5,17

Tarih-2 11 3 2 2,50 23 0,36 0,56 0,52

Coğrafya-2 11 4 4 3,00 27 0,43 1,09 0,78

Felsefe 6 0 1 -0,25 -4 -0,04 -0,02 0,17

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,14 0,05 0,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 0,50 8 0,07 0,64 0,44

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 46 9 9 6,75 15 0,96 2,31 2,04

Matematik-2 30 2 4 1,00 3 17,36 14,52 8,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,29 2,56 1,93

Matematik 40 2 4 1,00 3 20,64 17,09 10,91

Fizik 14 1 1 0,75 5 6,14 4,04 2,22

Kimya 13 0 0 0,00 0 5,96 3,55 1,68

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 7,71 5,01 2,62

Fen Bilimleri 40 1 1 0,75 2 19,82 12,60 6,53

Toplam: 286 40 54 26,50 9 113,48 97,46 75,68

Edebiyat-Sosyal-1  bE c CaBeCCa     A       ac   B  d   dA

Cevap Anahtarı B CAEAACCBBCCCBEDDDCACDADBACEADCABDDBAEDCA

Sosyal-2  e  DAEa   eDe  CC adD a       B   C ce       

Cevap Anahtarı B CCBEDAECDBAADBEBCCACEDDBCEBDDDBBCEDCBECEEACBDB

Matematik C    b c    ac A                        

Cevap Anahtarı B CADADCEDCEADBDBACBCADBDBAACDDDBDBCDDCCEB



Fen Bilimleri     d     E                             

Cevap Anahtarı B ADBDADEBEDECECCAECADBBDCEECCDBCBCBEEADCC
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 0 0 0
Âşık Edebiyatı 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 0 0
Tiyatroyu tanımlar ve yapı unsurlarını belirler. 0 1 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Tiyatroyu tanımlar ve yapı unsurlarını belirler. 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Tekke Edebiyatı Şairleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0
Sözcükte Anlam 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0
II.Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal unsurları günümüz çatışma alanlarıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 1 0
Güdülenme ve Güdülenmiş Davranışlar 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Atatürk'ün kadın haklarına verdiği öneme örnekler verir. 1 0 0 0
Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 1 0 100
Önermelerin geçerlilik ve eşdeğerliğini denetler. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kuralları uygular. 1 0 0 0
Kavramları beş tümel açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dinin toplumsal yaşamdaki önemini kavrar. 1 0 0 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİRSU KARADAYI 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
202,198 176,780 2 7 7 7 1701

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

SAY
361,933 234,420 4 5 5 5 650

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

EA
308,763 221,870 1 5 5 5 594

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

Katılımlar: 7 20 20 20 6955

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

Matematik-1 30 28 2 27,50 92

Geometri 10 8 1 7,75 78

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 30 26 3 25,25 84 17,36 14,52 8,98

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,29 2,56 1,93

Matematik 40 31 3 30,25 76 20,64 17,09 10,91

Fizik 14 4 3 3,25 23 6,14 4,04 2,22

Kimya 13 8 5 6,75 52 5,96 3,55 1,68

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 7,71 5,01 2,62

Fen Bilimleri 40 18 15 14,25 36 19,82 12,60 6,53

Toplam: 286 143 39 133,25 47 113,48 97,46 75,68

Matematik CAcADCEDCEADBDBA BCADBDBAACcDaBDB   CC  

Cevap Anahtarı B CADADCEDCEADBDBACBCADBDBAACDDDBDBCDDCCEB

Fen Bilimleri  e DADa    C bCAEdADBccbbECCeeedCaEEAbCd

Cevap Anahtarı B ADBDADEBEDECECCAECADBBDCEECCDBCBCBEEADCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Riemann Toplamı 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 2 0 1 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Atom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Menstrual döngüyü açıklar. 1 0 1 0
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK KAHRAMAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
190,058 176,780 4 10 10 10 2491

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

SAY
416,353 234,420 1 1 1 1 134

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

EA
299,678 221,870 4 8 8 8 812

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

Katılımlar: 7 20 20 20 6955

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

Matematik-1 30 22 2 21,50 72

Geometri 10 6 0 6,00 60

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 26 2 25,50 85 17,36 14,52 8,98

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,29 2,56 1,93

Matematik 40 32 2 31,50 79 20,64 17,09 10,91

Fizik 14 12 1 11,75 84 6,14 4,04 2,22

Kimya 13 12 0 12,00 92 5,96 3,55 1,68

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 7,71 5,01 2,62

Fen Bilimleri 40 37 1 36,75 92 19,82 12,60 6,53

Toplam: 286 153 26 146,50 51 113,48 97,46 75,68

Matematik CADADCEDCEADBDBACBd DBDBAAa DDBDB    CEB

Cevap Anahtarı B CADADCEDCEADBDBACBCADBDBAACDDDBDBCDDCCEB

Fen Bilimleri ADBDADEB aECECCAECADB DCEECCDBCBCBEEADCC

Cevap Anahtarı B ADBDADEBEDECECCAECADBBDCEECCDBCBCBEEADCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 2 2 0 100
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 0 1 0
Atom kavramını açıklar. 1 0 1 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Menstrual döngüyü açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA DAĞISTANLI 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
201,953 176,780 3 8 8 8 1711

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

SAY
394,460 234,420 3 3 3 3 274

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

EA
307,823 221,870 2 6 6 6 615

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

Katılımlar: 7 20 20 20 6955

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 21 4 20,00 67

Geometri 10 8 0 8,00 80

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 13 5 11,75 59

Matematik-2 30 24 0 24,00 80 17,36 14,52 8,98

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,29 2,56 1,93

Matematik 40 30 0 30,00 75 20,64 17,09 10,91

Fizik 14 10 2 9,50 68 6,14 4,04 2,22

Kimya 13 6 1 5,75 44 5,96 3,55 1,68

Biyoloji 13 11 0 11,00 85 7,71 5,01 2,62

Fen Bilimleri 40 27 3 26,25 66 19,82 12,60 6,53

Toplam: 286 150 20 145,00 51 113,48 97,46 75,68

Matematik C DADCEDCEADBDBACB    DB ACDDDB B  DCC B

Cevap Anahtarı B CADADCEDCEADBDBACBCADBDBAACDDDBDBCDDCCEB

Fen Bilimleri ADBDADcBb ECE Cc CADB    E CD CBCBEEA CC

Cevap Anahtarı B ADBDADEBEDECECCAECADBBDCEECCDBCBCBEEADCC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 2 2 0 100
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Atom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Menstrual döngüyü açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
161,329 176,780 6 14 14 14 4541

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

SAY
332,252 234,420 5 8 8 8 1109

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

EA
256,768 221,870 5 10 10 10 2177

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

Katılımlar: 7 20 20 20 6955

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,87 57

Tarih-1 5 2 1 1,99 40

Coğrafya-1 5 2 2 1,90 38

Felsefe 5 2 1 1,87 37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,46 69

TYT Sosyal 20 11 6 9,22 46

Matematik-1 30 14 3 12,75 43

Geometri 10 2 0 2,36 24

TYT Matematik 40 16 3 15,11 38

Fizik 7 3 1 2,43 35

Kimya 7 3 1 2,77 40

Biyoloji 6 2 2 1,47 25

TYT Fen 20 8 4 6,67 33

Matematik-2 30 23 1 22,75 76 17,36 14,52 8,98

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,29 2,56 1,93

Matematik 40 27 1 26,75 67 20,64 17,09 10,91

Fizik 14 10 2 9,50 68 6,14 4,04 2,22

Kimya 13 7 0 7,00 54 5,96 3,55 1,68

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 7,71 5,01 2,62

Fen Bilimleri 40 24 4 23,00 58 19,82 12,60 6,53

Toplam: 286 111 28 103,60 36 113,48 97,46 75,68

Matematik BDBDAECDECDbDA DDDCA BD    BCA   DBB C  

Cevap Anahtarı A BDBDAECDECDADACDDDCAABDBDACBCADCBDBBECCD

Fen Bilimleri EDADcDA bCE EBBDA EA  E C  BCdC aC CD E 

Cevap Anahtarı A EDADBDAECCEDEBBDACEACCEECDBBCBCDBCCCDAEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 2 2 0 100
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Atom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Menstrual döngüyü açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Canlılık ve Enerji 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
K C 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
232,295 176,780 1 5 5 5 692

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

SAY
406,945 234,420 2 2 2 2 186

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

EA
305,835 221,870 3 7 7 7 662

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

Katılımlar: 7 20 20 20 6955

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95

Matematik-1 30 30 0 30,00 100

Geometri 10 8 0 8,00 80

TYT Matematik 40 38 0 38,00 95

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 20 0 20,00 100

Matematik-2 30 16 0 16,00 53 17,36 14,52 8,98

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,29 2,56 1,93

Matematik 40 18 0 18,00 45 20,64 17,09 10,91

Fizik 14 8 1 7,75 55 6,14 4,04 2,22

Kimya 13 10 0 10,00 77 5,96 3,55 1,68

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 7,71 5,01 2,62

Fen Bilimleri 40 31 1 30,75 77 19,82 12,60 6,53

Toplam: 286 164 3 163,25 57 113,48 97,46 75,68

Matematik BDBDAECD C     DD C   DB   B A        CD

Cevap Anahtarı A BDBDAECDECDADACDDDCAABDBDACBCADCBDBBECCD

Fen Bilimleri d AD D  CCE EBBDA EAC E CDBBCBCDBCCCDAEE

Cevap Anahtarı A EDADBDAECCEDEBBDACEACCEECDBBCBCDBCCCDAEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 2 1 0 50
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Atom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Menstrual döngüyü açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 1 1 0 100
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE METE 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,163 176,780 5 12 12 12 3928

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

SAY
243,998 234,420 6 14 14 14 2759

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

EA
212,033 221,870 6 16 16 16 3863

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

Katılımlar: 7 20 20 20 6955

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68

Matematik-1 30 11 2 10,50 35

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 4 1 3,75 54

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 12 4 11,00 55

Matematik-2 30 7 0 7,00 23 17,36 14,52 8,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,29 2,56 1,93

Matematik 40 7 0 7,00 18 20,64 17,09 10,91

Fizik 14 1 2 0,50 4 6,14 4,04 2,22

Kimya 13 1 3 0,25 2 5,96 3,55 1,68

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 7,71 5,01 2,62

Fen Bilimleri 40 9 8 7,00 18 19,82 12,60 6,53

Toplam: 286 83 27 76,25 27 113,48 97,46 75,68

Matematik     D  DCE  BD   B                      

Cevap Anahtarı B CADADCEDCEADBDBACBCADBDBAACDDDBDBCDDCCEB

Fen Bilimleri    e  d      CCe  bb        bB d aEEADCC

Cevap Anahtarı B ADBDADEBEDECECCAECADBBDCEECCDBCBCBEEADCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Tork 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 2 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Atom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Menstrual döngüyü açıklar. 1 0 1 0
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 0 0
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE A 0 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
154,225 176,780 3 15 15 15 4988

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

SAY
229,033 234,420 4 16 16 16 3129

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

EA
185,960 221,870 4 18 18 18 4920

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

Katılımlar: 4 20 20 20 6955

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20

Matematik-1 30 8 3 7,25 24

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18

Fizik 7 3 0 3,00 43

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 5 1 4,75 24

Türkçe 6 1 1 0,75 13 0,19 1,19 1,12

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,00 2,66 2,31

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,00 0,88 0,86

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,00 0,65 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 1 0,75 2 0,19 5,38 5,17

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,00 0,56 0,52

Coğrafya-2 11 1 1 0,75 7 0,19 1,09 0,78

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,17

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,05 0,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 0,64 0,44

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 46 1 1 0,75 2 0,19 2,31 2,04

Matematik-2 30 5 1 4,75 16 15,75 14,52 8,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,38 2,56 1,93

Matematik 40 5 1 4,75 12 19,12 17,09 10,91

Fizik 14 5 1 4,75 34 5,56 4,04 2,22

Kimya 13 3 0 3,00 23 4,06 3,55 1,68

Biyoloji 13 5 1 4,75 37 5,25 5,01 2,62

Fen Bilimleri 40 13 2 12,50 31 14,88 12,60 6,53

Toplam: 286 68 20 63,00 22 94,38 97,46 75,68

Edebiyat-Sosyal-1 B    e                                  

Cevap Anahtarı A BCCBBCCAAEACBDACDACDDDECCDAECADDBAEABDAC

Sosyal-2                    C d                        

Cevap Anahtarı A ADEBCCABDCECBEBDADECACDBECBDECBBDDBCDEECCAEBDB

Matematik BDBD   D        c                       

Cevap Anahtarı A BDBDAECDECDADACDDDCAABDBDACBCADCBDBBECCD



Fen Bilimleri EbADB     E   BD         D Be CD   CD   

Cevap Anahtarı A EDADBDAECCEDEBBDACEACCEECDBBCBCDBCCCDAEE
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Tiyatroyu tanımlar ve yapı unsurlarını belirler. 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Tekke Edebiyatı Şairleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
İhtilaller Çağı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
II.Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal unsurları günümüz çatışma alanlarıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Güdülenme ve Güdülenmiş Davranışlar 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Atatürk'ün kadın haklarına verdiği öneme örnekler verir. 1 0 0 0
Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 0 0 0
Önermelerin geçerlilik ve eşdeğerliğini denetler. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kuralları uygular. 1 0 0 0
Kavramları beş tümel açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dinin toplumsal yaşamdaki önemini kavrar. 1 0 0 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR KOÇ 0 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
198,195 176,780 1 9 9 9 1940

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

SAY
360,083 234,420 1 6 6 6 683

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

EA
308,790 221,870 1 4 4 4 593

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

Katılımlar: 4 20 20 20 6955

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

Matematik-1 30 24 1 23,75 79

Geometri 10 5 0 5,00 50

TYT Matematik 40 29 1 28,75 72

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 5 0 5,00 83

TYT Fen 20 18 1 17,75 89

Matematik-2 30 28 1 27,75 93 15,75 14,52 8,98

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,38 2,56 1,93

Matematik 40 32 1 31,75 79 19,12 17,09 10,91

Fizik 14 6 5 4,75 34 5,56 4,04 2,22

Kimya 13 4 3 3,25 25 4,06 3,55 1,68

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 5,25 5,01 2,62

Fen Bilimleri 40 17 13 13,75 34 14,88 12,60 6,53

Toplam: 286 139 33 130,75 46 94,38 97,46 75,68

Matematik BDBDAECDECDADACDDDCAABDBD bBCA CB B  C  

Cevap Anahtarı A BDBDAECDECDADACDDDCAABDBDACBCADCBDBBECCD

Fen Bilimleri Eade DA bC DEdBDA bAe   b  BbdeD CCCeAEc

Cevap Anahtarı A EDADBDAECCEDEBBDACEACCEECDBBCBCDBCCCDAEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 2 2 0 100
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100
Atom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Menstrual döngüyü açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ SEVİNÇ 0 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
144,413 176,780 4 19 19 19 5862

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

SAY
242,850 234,420 3 15 15 15 2785

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

EA
206,593 221,870 3 17 17 17 4080

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

Katılımlar: 4 20 20 20 6955

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 6 10,50 26

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23

Matematik-1 30 19 3 18,25 61

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 3 4 2,00 29

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 8 9 5,75 29

Matematik-2 30 13 3 12,25 41 15,75 14,52 8,98

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,38 2,56 1,93

Matematik 40 16 4 15,00 38 19,12 17,09 10,91

Fizik 14 5 3 4,25 30 5,56 4,04 2,22

Kimya 13 2 3 1,25 10 4,06 3,55 1,68

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 5,25 5,01 2,62

Fen Bilimleri 40 12 11 9,25 23 14,88 12,60 6,53

Toplam: 286 73 39 63,25 22 94,38 97,46 75,68

Matematik BDBDAc D CDAD  aD   A a    B    B Bd C  

Cevap Anahtarı A BDBDAECDECDADACDDDCAABDBDACBCADCBDBBECCD

Fen Bilimleri dDA  e  aCE E BcA b       e Cab eadCD EE

Cevap Anahtarı A EDADBDAECCEDEBBDACEACCEECDBBCBCDBCCCDAEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Tork 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 2 0 1 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Atom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Menstrual döngüyü açıklar. 1 0 0 0
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE 0 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
182,143 176,780 2 11 11 11 3069

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

SAY
352,688 234,420 2 7 7 7 780

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

EA
273,423 221,870 2 9 9 9 1588

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

Katılımlar: 4 20 20 20 6955

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61

Tarih-1 5 1 3 0,25 5

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

Matematik-1 30 20 8 18,00 60

Geometri 10 6 0 6,00 60

TYT Matematik 40 26 8 24,00 60

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 30 20 7 18,25 61 15,75 14,52 8,98

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,38 2,56 1,93

Matematik 40 27 8 25,00 63 19,12 17,09 10,91

Fizik 14 9 2 8,50 61 5,56 4,04 2,22

Kimya 13 9 1 8,75 67 4,06 3,55 1,68

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,25 5,01 2,62

Fen Bilimleri 40 26 8 24,00 60 14,88 12,60 6,53

Toplam: 286 132 46 120,50 42 94,38 97,46 75,68

Matematik bAaADCEDCbADBDBA abAD DBA aDDaBDBC D CEd

Cevap Anahtarı B CADADCEDCEADBDBACBCADBDBAACDDDBDBCDDCCEB

Fen Bilimleri ADBD ca E ECECCA CADB cC ECCDBedbeEEAeCC

Cevap Anahtarı B ADBDADEBEDECECCAECADBBDCEECCDBCBCBEEADCC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Riemann Toplamı 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Tork 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 2 2 0 100
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi 1 0 0 0
Atom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Menstrual döngüyü açıklar. 1 0 1 0
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum Sistemi 1 0 1 0
İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DZEKO 0 -MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
128,333 176,780 3 20 20 20 6379

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

SAY
136,790 234,420 3 20 20 20 6563

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

EA
135,615 221,870 3 20 20 20 6546

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

Katılımlar: 3 20 20 20 6955

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 16 4,00 10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19

Matematik-1 30 1 2 0,50 2

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 2 4 1,00 17 3,50 1,19 1,12

Edebiyat 18 6 12 3,00 17 10,08 2,66 2,31

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 4,58 0,88 0,86

Coğrafya-1 6 0 6 -1,50 -25 2,67 0,65 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 30 2,50 6 20,83 5,38 5,17

Tarih-2 11 4 7 2,25 20 2,25 0,56 0,52

Coğrafya-2 11 1 10 -1,50 -14 1,08 1,09 0,78

Felsefe 6 0 0 0,00 0 -0,08 -0,02 0,17

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,05 0,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 2,42 0,64 0,44

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 46 9 19 4,25 9 5,67 2,31 2,04

Toplam: 286 34 76 15,00 5 81,95 97,46 75,68

Edebiyat-Sosyal-1 dbcAAdCBdaCeebcebCACbcaedCbcebecDecddceb

Cevap Anahtarı B CAEAACCBBCCCBEDDDCACDADBACEADCABDDBAEDCA

Sosyal-2 eCcEabdbDBddeadcCadaae            cCBEeE      

Cevap Anahtarı B CCBEDAECDBAADBEBCCACEDDBCEBDDDBBCEDCBECEEACBDB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 0 1 0
Âşık Edebiyatı 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0
Tiyatroyu tanımlar ve yapı unsurlarını belirler. 1 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Tiyatroyu tanımlar ve yapı unsurlarını belirler. 1 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Tekke Edebiyatı Şairleri 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0
Sözcükte Anlam 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
İhtilaller Çağı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
II.Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal unsurları günümüz çatışma alanlarıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Güdülenme ve Güdülenmiş Davranışlar 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Atatürk'ün kadın haklarına verdiği öneme örnekler verir. 1 0 0 0
Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 0 0 0
Önermelerin geçerlilik ve eşdeğerliğini denetler. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kuralları uygular. 1 0 0 0
Kavramları beş tümel açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dinin toplumsal yaşamdaki önemini kavrar. 1 0 0 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN YÖRÜK 0 -MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
310,595 176,780 1 1 1 1 63

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

SAY
259,910 234,420 1 11 11 11 2414

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

EA
352,200 221,870 1 1 1 1 84

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

Katılımlar: 3 20 20 20 6955

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 20 10 17,50 58

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 21 10 18,50 46

Fizik 7 2 3 1,25 18

Kimya 7 0 2 -0,50 -7

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21

TYT Fen 20 2 10 -0,50 -3

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,50 1,19 1,12

Edebiyat 18 15 2 14,50 81 10,08 2,66 2,31

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 4,58 0,88 0,86

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 2,67 0,65 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 5 32,75 82 20,83 5,38 5,17

Tarih-2 11 5 2 4,50 41 2,25 0,56 0,52

Coğrafya-2 11 6 5 4,75 43 1,08 1,09 0,78

Felsefe 6 0 1 -0,25 -4 -0,08 -0,02 0,17

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,05 0,10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 2,42 0,64 0,44

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 46 15 9 12,75 28 5,67 2,31 2,04

Matematik-2 30 20 2 19,50 65 12,75 14,52 8,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,58 2,56 1,93

Matematik 40 20 2 19,50 49 13,33 17,09 10,91

Toplam: 286 141 47 129,25 45 81,95 97,46 75,68

Edebiyat-Sosyal-1 BCCBcCCAAEAC DACDACDDebCCadECADDBAEABDAC

Cevap Anahtarı A BCCBBCCAAEACBDACDACDDDECCDAECADDBAEABDAC

Sosyal-2 ADE  C  aaECBbBDeDaCed   b        BCD aC      

Cevap Anahtarı A ADEBCCABDCECBEBDADECACDBECBDECBBDDBCDEECCAEBDB

Matematik BDBDAECDECDAD aDDDCAAc       A          

Cevap Anahtarı A BDBDAECDECDADACDDDCAABDBDACBCADCBDBBECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
Tiyatroyu tanımlar ve yapı unsurlarını belirler. 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Tekke Edebiyatı Şairleri 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
İhtilaller Çağı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0
II.Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal unsurları günümüz çatışma alanlarıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 1 0
Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve Duyarlılaşma 1 0 0 0
Güdülenme ve Güdülenmiş Davranışlar 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Atatürk'ün kadın haklarına verdiği öneme örnekler verir. 1 0 0 0
Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 0 0 0
Önermelerin geçerlilik ve eşdeğerliğini denetler. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kuralları uygular. 1 0 0 0
Kavramları beş tümel açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dinin toplumsal yaşamdaki önemini kavrar. 1 0 0 0
Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 AYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖÖ 0 -MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
244,464 176,780 2 2 2 2 509

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

SAY
250,337 234,420 2 13 13 13 2605

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

EA
325,491 221,870 2 2 2 2 312

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 6738

Katılımlar: 3 20 20 20 6955

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,87 57

Tarih-1 5 2 1 1,99 40

Coğrafya-1 5 2 2 1,90 38

Felsefe 5 2 1 1,87 37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,46 69

TYT Sosyal 20 11 6 9,22 46

Matematik-1 30 14 3 12,75 43

Geometri 10 2 0 2,36 24

TYT Matematik 40 16 3 15,11 38

Fizik 7 3 1 2,43 35

Kimya 7 3 1 2,77 40

Biyoloji 6 2 2 1,47 25

TYT Fen 20 8 4 6,67 33

Türkçe 6 5 1 4,75 79 3,50 1,19 1,12

Edebiyat 18 13 1 12,75 71 10,08 2,66 2,31

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,58 0,88 0,86

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,67 0,65 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 7 27,25 68 20,83 5,38 5,17

Matematik-2 30 19 1 18,75 63 12,75 14,52 8,98

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,58 2,56 1,93

Matematik 40 21 2 20,50 51 13,33 17,09 10,91

Toplam: 286 110 32 101,60 36 81,95 97,46 75,68

Edebiyat-Sosyal-1 BCCBBdCAAEACBDACeA    ECCDAEbeDDcAEABDda

Cevap Anahtarı A BCCBBCCAAEACBDACDACDDDECCDAECADDBAEABDAC

Matematik BDBDAECDECDA  C  DaAA      BCA C  B d   

Cevap Anahtarı A BDBDAECDECDADACDDDCAABDBDACBCADCBDBBECCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
Tiyatroyu tanımlar ve yapı unsurlarını belirler. 1 1 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Âşık Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı Şairleri 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve Hisar Hareketleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 1 0
İhtilaller Çağı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



KURUM SORU ANALİZİ

TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
KÜTAHYA / TAVŞANLI ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 AYT

Okul İlçe İl Genel

20 20 20 6955

KATILIM

Edebiyat-Sosyal-1

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-13 Sözcükte Anlam B

1

%14,29

5

%71,43
  

1

%14,29
  

Doğru (%71,43)

Yanlış (%28,57)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-11 CÜMLEDE ANLAM C   

6

%85,71
  

1

%14,29
 

Doğru (%85,71)

Yanlış (%0,00)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-10 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri C

1

%14,29
 

3

%42,86
 

2

%28,57

1

%14,29
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%42,86)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-9 Paragrafın Yorumlanması B  

5

%71,43
 

1

%14,29
 

1

%14,29
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%14,29)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-8 Paragrafın Yorumlanması B

1

%14,29

4

%57,14

1

%14,29
  

1

%14,29
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%28,57)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle C   

5

%71,43

1

%14,29

1

%14,29
  

Doğru (%71,43)

Yanlış (%28,57)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6 Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) C   

4

%57,14

1

%14,29
 

2

%28,57
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%14,29)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-4 Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri A

5

%71,43
    

2

%28,57
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%0,00)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-5

Tiyatroyu tanımlar ve yapı unsurlarını
belirler. A

5

%71,43
 

1

%14,29
  

1

%14,29
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%14,29)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-3 İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı E   

2

%28,57
 

4

%57,14

1

%14,29
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%28,57)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-2 Âşık Edebiyatı A

3

%42,86

2

%28,57

1

%14,29
  

1

%14,29
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%42,86)

Boş (%14,29)



KURUM SORU ANALİZİ

TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
KÜTAHYA / TAVŞANLI ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 AYT

Okul İlçe İl Genel

20 20 20 6955

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-1 Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri C   

4

%57,14

1

%14,29
 

2

%28,57
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%14,29)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-24 Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı B

1

%14,29

2

%28,57
  

1

%14,29

3

%42,86
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%28,57)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-23 Tekke Edebiyatı Şairleri D

1

%14,29
 

1

%14,29

3

%42,86
 

2

%28,57
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%28,57)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-22 Divan Şiirinin Temsilcileri A

3

%42,86

1

%14,29

1

%14,29
  

2

%28,57
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%28,57)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 Tanzimat Dönemi Sanatçıları C   

5

%71,43
  

2

%28,57
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%0,00)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-21 Servetifunun Dönemi Sanatçıları D  

1

%14,29

1

%14,29

1

%14,29

2

%28,57

2

%28,57
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%57,14)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 Tanzimat Dönemi Türk Romanı A

6

%85,71
    

1

%14,29
 

Doğru (%85,71)

Yanlış (%0,00)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-18

Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman,
Tiyatro ve Yazarları C  

1

%14,29

3

%42,86
  

3

%42,86
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%14,29)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17

Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve
Sanatçıları D  

1

%14,29

1

%14,29

2

%28,57
 

3

%42,86
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%28,57)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-16

Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir - Mavi ve
Hisar Hareketleri D

1

%14,29
  

1

%14,29

1

%14,29

4

%57,14
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%28,57)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-15

Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi
Roman D   

1

%14,29

2

%28,57

1

%14,29

3

%42,86
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%28,57)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-14

Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve
Postmodernizmi Esas Alan Roman E

1

%14,29

3

%42,86
  

1

%14,29

2

%28,57
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%57,14)

Boş (%28,57)



KURUM SORU ANALİZİ

TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
KÜTAHYA / TAVŞANLI ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 AYT

Okul İlçe İl Genel

20 20 20 6955

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-12 Edebî Akımlar C   

5

%71,43
 

1

%14,29

1

%14,29
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%14,29)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-30 İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları C

1

%14,29

1

%14,29

3

%42,86
  

2

%28,57
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%28,57)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-29 Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı D

1

%14,29
  

2

%28,57

1

%14,29

3

%42,86
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%28,57)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-28 Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler A

1

%14,29

1

%14,29

2

%28,57

2

%28,57
 

1

%14,29
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%71,43)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-27

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-
İSLAM DEVLETLERİ E

1

%14,29

2

%28,57
  

2

%28,57

2

%28,57
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%42,86)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-26

Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı
Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar
ve devlet teşkilatı açısından açıklar.

C  
3

%42,86

2

%28,57
  

2

%28,57
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%42,86)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-25 İhtilaller Çağı A

1

%14,29
  

1

%14,29

2

%28,57

3

%42,86
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%42,86)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-34

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve
Dünya D   

1

%14,29

3

%42,86

1

%14,29

2

%28,57
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%28,57)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-33 MİLLÎ MÜCADELE D

1

%14,29
  

4

%57,14
 

2

%28,57
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%14,29)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-32

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve
sonrasında meydana gelen gelişmeleri
kavrar.

B  
3

%42,86

3

%42,86
  

1

%14,29
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%42,86)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-31 Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler A

3

%42,86
   

2

%28,57

2

%28,57
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%28,57)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-37

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili
olan faktörleri açıklar. E   

1

%14,29

1

%14,29

3

%42,86

2

%28,57
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%28,57)

Boş (%28,57)



KURUM SORU ANALİZİ

TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
KÜTAHYA / TAVŞANLI ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 AYT

Okul İlçe İl Genel

20 20 20 6955

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-36

Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin
belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. A

2

%28,57

1

%14,29
 

1

%14,29

1

%14,29

2

%28,57
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%42,86)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35

Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre
sınıflandırır. B  

3

%42,86

1

%14,29

2

%28,57
 

1

%14,29
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%42,86)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-38

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini
fonksiyonel açıdan yorumlar. D   

1

%14,29

4

%57,14
 

2

%28,57
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%14,29)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40

Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini
ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri
açısından değerlendirir.

A
4

%57,14

1

%14,29
 

1

%14,29
 

1

%14,29
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%28,57)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve
etkilerini açıklar. C

2

%28,57
 

1

%14,29

2

%28,57

1

%14,29

1

%14,29
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%71,43)

Boş (%14,29)

Sosyal-2

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-6 İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları A

3

%50,00

2

%33,33
   

1

%16,67
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5 Boylardan Devlete D

1

%16,67
  

3

%50,00

1

%16,67

1

%16,67
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-4

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi
Gelişmeler E    

1

%16,67

2

%33,33

3

%50,00
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%16,67)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-3 Fetihlerden Savunmaya B  

1

%16,67

1

%16,67
  

4

%66,67
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%16,67)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2

Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı
Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar
ve devlet teşkilatı açısından açıklar.

C   
1

%16,67
 

3

%50,00

2

%33,33
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%50,00)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-1 Avrupa'da Değişim Çağı C   

2

%33,33
 

2

%33,33

2

%33,33
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%33,33)

Boş (%33,33)



KURUM SORU ANALİZİ

TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
KÜTAHYA / TAVŞANLI ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 AYT

Okul İlçe İl Genel

20 20 20 6955

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-11

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri
(1774-1914) A    

2

%33,33
 

4

%66,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10 ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI B  

1

%16,67
 

1

%16,67
 

4

%66,67
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%16,67)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-9 MİLLİ MÜCADELE D

2

%33,33
  

1

%16,67
 

3

%50,00
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%33,33)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 MİLLİ MÜCADELE C

4

%66,67

1

%16,67
   

1

%16,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%83,33)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-7 II.Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya E  

1

%16,67
 

1

%16,67

3

%50,00

1

%16,67
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-17

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini
açıklar. C   

5

%83,33
  

1

%16,67
 

Doğru (%83,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-16

Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri
açısından değerlendirir. B  

3

%50,00

1

%16,67
  

2

%33,33
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%16,67)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-15

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham
madde, üretim ve pazar alanlarını
ilişkilendirir.

E  
2

%33,33
 

1

%16,67

1

%16,67

2

%33,33
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%50,00)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-14

Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki
alanları açısından değerlendirir. B

1

%16,67

3

%50,00
  

1

%16,67

1

%16,67
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-13

Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini
açıklar. D    

4

%66,67

1

%16,67

1

%16,67
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%16,67)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-12

Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre
üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. A    

1

%16,67

3

%50,00

2

%33,33
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%66,67)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-22

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili
geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. D    

4

%66,67

1

%16,67

1

%16,67
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%16,67)

Boş (%16,67)



KURUM SORU ANALİZİ

TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
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Okul İlçe İl Genel
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KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-21

Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini
toplumsal etkileri açısından yorumlar. E

2

%33,33
 

1

%16,67

2

%33,33
 

1

%16,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%83,33)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-20

Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin
mekânla ilişkisini açıklar. C

2

%33,33
 

4

%66,67
    

Doğru (%66,67)

Yanlış (%33,33)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19

Ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal
unsurları günümüz çatışma alanlarıyla
ilişkilendirir.

A
1

%16,67
  

1

%16,67

2

%33,33

2

%33,33
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%50,00)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-18 Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. C

1

%16,67
 

3

%50,00

2

%33,33
   

Doğru (%50,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-28

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin
karakteristik özelliklerini açıklar. D      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-27

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik
özelliklerini açıklar. B      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-26

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik
özelliklerini açıklar. E      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-25

Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik
Kurallar C  

1

%16,67
   

5

%83,33
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%16,67)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-24

Duyumun Özellikleri / Uyarılma / Alışma ve
Duyarlılaşma B

1

%16,67
    

5

%83,33
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%16,67)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-23 Güdülenme ve Güdülenmiş Davranışlar D      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-34

Atatürk'ün kadın haklarına verdiği öneme
örnekler verir. E      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-33

Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın
yapısını kavrar. C      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



KURUM SORU ANALİZİ

TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
KÜTAHYA / TAVŞANLI ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 AYT

Okul İlçe İl Genel

20 20 20 6955

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-32

Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan
ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. B  

1

%16,67
   

5

%83,33
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%0,00)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-31

Önermelerin geçerlilik ve eşdeğerliğini
denetler. B      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-30

Niceleme mantığında temel kuralları
uygular. D      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-29

Kavramları beş tümel açısından
değerlendirir. D      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-37 Kur'an'da Bazı Kavramlar B  

2

%33,33
   

4

%66,67
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-36 İslam ve İbadet C   

5

%83,33
  

1

%16,67
 

Doğru (%83,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Din ve İslam D   

2

%33,33

2

%33,33
 

2

%33,33
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%33,33)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-38 Allah İnsan İlişkisi E

1

%16,67

1

%16,67

1

%16,67
 

1

%16,67

2

%33,33
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%50,00)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Dünya ve Ahiret E

1

%16,67
   

3

%50,00

2

%33,33
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%16,67)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Gönül Coğrafyamız C   

2

%33,33
 

3

%50,00

1

%16,67
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%50,00)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-41
B-43

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek
düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

C      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-42
B-42

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin
karakteristik özelliklerini açıklar. A      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



KURUM SORU ANALİZİ

TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
KÜTAHYA / TAVŞANLI ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 AYT

Okul İlçe İl Genel

20 20 20 6955

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-43
B-41 Dinin toplumsal yaşamdaki önemini kavrar. E      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-44
B-46

Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini
değerlendirir. B      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-45
B-45 Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. D      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-46
B-44 Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. B      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-15 Üslü ifadeler B  

15

%78,95
   

4

%21,05
 

Doğru (%78,95)

Yanlış (%0,00)

Boş (%21,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-14 Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar D   

2

%10,53

17

%89,47
   

Doğru (%89,47)

Yanlış (%10,53)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-13

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem
Sistemi B

1

%5,26

16

%84,21

1

%5,26
  

1

%5,26
 

Doğru (%84,21)

Yanlış (%10,53)

Boş (%5,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-12 Faktöriyel Kavramı D

1

%5,26
  

12

%63,16
 

6

%31,58
 

Doğru (%63,16)

Yanlış (%5,26)

Boş (%31,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-11 Eşitsizlikler A

13

%68,42
    

6

%31,58
 

Doğru (%68,42)

Yanlış (%0,00)

Boş (%31,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-10 Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması E  

1

%5,26

1

%5,26
 

13

%68,42

4

%21,05
 

Doğru (%68,42)

Yanlış (%10,53)

Boş (%21,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-9 Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi C   

14

%73,68
  

5

%26,32
 

Doğru (%73,68)

Yanlış (%0,00)

Boş (%26,32)



KURUM SORU ANALİZİ

TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
KÜTAHYA / TAVŞANLI ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 AYT

Okul İlçe İl Genel

20 20 20 6955

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-8 Önermeler ve Bileşik Önermeler D   

1

%5,26

17

%89,47
 

1

%5,26
 

Doğru (%89,47)

Yanlış (%5,26)

Boş (%5,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7

Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen
Denklemi Bulma E     

11

%57,89

8

%42,11
 

Doğru (%57,89)

Yanlış (%0,00)

Boş (%42,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-6 Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler C  

1

%5,26

12

%63,16

1

%5,26
 

5

%26,32
 

Doğru (%63,16)

Yanlış (%10,53)

Boş (%26,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-5 Kartezyen Çarpım D    

12

%63,16
 

7

%36,84
 

Doğru (%63,16)

Yanlış (%0,00)

Boş (%36,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-4 Aritmetik Dizi A

12

%63,16

1

%5,26
   

6

%31,58
 

Doğru (%63,16)

Yanlış (%5,26)

Boş (%31,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-3 Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Modelleme D

1

%5,26
 

2

%10,53

8

%42,11
 

8

%42,11
 

Doğru (%42,11)

Yanlış (%15,79)

Boş (%42,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-2 Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı A

9

%47,37
    

10

%52,63
 

Doğru (%47,37)

Yanlış (%0,00)

Boş (%52,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-1 Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri C

2

%10,53

1

%5,26

8

%42,11
  

8

%42,11
 

Doğru (%42,11)

Yanlış (%15,79)

Boş (%42,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-30 Permütasyon D

4

%21,05
  

6

%31,58
 

9

%47,37
 

Doğru (%31,58)

Yanlış (%21,05)

Boş (%47,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-29 Basit Olayların Olasılıkları D   

1

%5,26

11

%57,89
 

7

%36,84
 

Doğru (%57,89)

Yanlış (%5,26)

Boş (%36,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-28 0/0 Belirsizliği D   

2

%10,53

6

%31,58
 

11

%57,89
 

Doğru (%31,58)

Yanlış (%10,53)

Boş (%57,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-27 Süreklilik C

6

%31,58
 

7

%36,84
  

6

%31,58
 

Doğru (%36,84)

Yanlış (%31,58)

Boş (%31,58)



KURUM SORU ANALİZİ

TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
KÜTAHYA / TAVŞANLI ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 AYT

Okul İlçe İl Genel

20 20 20 6955

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-26 Bileşke Fonksiyonun Türevi A

10

%52,63
    

9

%47,37
 

Doğru (%52,63)

Yanlış (%0,00)

Boş (%47,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-25 Türevin Tanımı ve Anlamı A

9

%47,37
    

10

%52,63
 

Doğru (%47,37)

Yanlış (%0,00)

Boş (%52,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24

Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin
Geometrik Yorumu B  

8

%42,11

1

%5,26
  

10

%52,63
 

Doğru (%42,11)

Yanlış (%5,26)

Boş (%52,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-23 Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar D

1

%5,26
  

9

%47,37
 

9

%47,37
 

Doğru (%47,37)

Yanlış (%5,26)

Boş (%47,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22

Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral
Alma B

1

%5,26

4

%21,05
   

14

%73,68
 

Doğru (%21,05)

Yanlış (%5,26)

Boş (%73,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-21 İntegral ile Alan Hesabı D    

6

%31,58
 

13

%68,42
 

Doğru (%31,58)

Yanlış (%0,00)

Boş (%68,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-20 Belirli İntegral A

3

%15,79
    

16

%84,21
 

Doğru (%15,79)

Yanlış (%0,00)

Boş (%84,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-19 Riemann Toplamı C  

2

%10,53

2

%10,53

1

%5,26
 

14

%73,68
 

Doğru (%10,53)

Yanlış (%15,79)

Boş (%73,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-18

Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve
Sıralaması B

1

%5,26

12

%63,16
  

1

%5,26

5

%26,32
 

Doğru (%63,16)

Yanlış (%10,53)

Boş (%26,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-17 Toplam-Fark Formülleri C   

5

%26,32
  

14

%73,68
 

Doğru (%26,32)

Yanlış (%0,00)

Boş (%73,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-16 Toplam-Fark Formülleri A

13

%68,42
    

6

%31,58
 

Doğru (%68,42)

Yanlış (%0,00)

Boş (%31,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-35 Üçgende Alan D      

19

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



KURUM SORU ANALİZİ

TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
KÜTAHYA / TAVŞANLI ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 AYT

Okul İlçe İl Genel

20 20 20 6955

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-34 ANALİTİK GEOMETRİ C   

4

%21,05
  

15

%78,95
 

Doğru (%21,05)

Yanlış (%0,00)

Boş (%78,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-33 Doğrunun Analitik İncelenmesi B  

9

%47,37
   

10

%52,63
 

Doğru (%47,37)

Yanlış (%0,00)

Boş (%52,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Noktanın Analitik İncelenmesi D   

1

%5,26

4

%21,05
 

14

%73,68
 

Doğru (%21,05)

Yanlış (%5,26)

Boş (%73,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-31 Dikdörtgen B  

10

%52,63
 

1

%5,26
 

8

%42,11
 

Doğru (%52,63)

Yanlış (%5,26)

Boş (%42,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-40 Çemberde Uzunluk B  

4

%21,05
 

3

%15,79
 

12

%63,16
 

Doğru (%21,05)

Yanlış (%15,79)

Boş (%63,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-39 Dönüşüm Geometrisi E  

1

%5,26
 

1

%5,26

3

%15,79

14

%73,68
 

Doğru (%15,79)

Yanlış (%10,53)

Boş (%73,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-38 Doğrunun Analitik İncelenmesi C   

9

%47,37
  

10

%52,63
 

Doğru (%47,37)

Yanlış (%0,00)

Boş (%52,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Çemberin Analitik İncelenmesi C   

4

%21,05
  

15

%78,95
 

Doğru (%21,05)

Yanlış (%0,00)

Boş (%78,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-36 Silindir D    

6

%31,58
 

13

%68,42
 

Doğru (%31,58)

Yanlış (%0,00)

Boş (%68,42)

Fen Bilimleri

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-7 Newton'ın Hareket Yasaları E

2

%13,33

1

%6,67

1

%6,67

4

%26,67

6

%40,00

1

%6,67
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%53,33)

Boş (%6,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-6 İki Boyutta Hareket D

1

%6,67

2

%13,33

1

%6,67

8

%53,33
 

3

%20,00
 

Doğru (%53,33)

Yanlış (%26,67)

Boş (%20,00)



KURUM SORU ANALİZİ

TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
KÜTAHYA / TAVŞANLI ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 AYT

Okul İlçe İl Genel

20 20 20 6955

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-5 İtme ve Çizgisel Momentum A

9

%60,00
  

2

%13,33

1

%6,67

3

%20,00
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-4 Tork D  

1

%6,67
 

8

%53,33

2

%13,33

4

%26,67
 

Doğru (%53,33)

Yanlış (%20,00)

Boş (%26,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Elektriksel Potansiyel B  

5

%33,33

3

%20,00
  

7

%46,67
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%20,00)

Boş (%46,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-2

[1] Manyetizma ve Elektromanyetik
İndüklenme [2] Üzerinden akım geçen
iletken düz bir telin çevresinde, halkanın
merkezinde ve akım makarasının merkez
ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili

D  
2

%13,33
 

6

%40,00

4

%26,67

3

%20,00
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%40,00)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-1

[1] Manyetizma ve Elektromanyetik
İndüklenme [2] İndüksiyon akımını oluşturan
sebeplere ilişkin çıkarım yapar.

A
6

%40,00
   

1

%6,67

8

%53,33
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%6,67)

Boş (%53,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-13 Alternatif Akım E     

5

%33,33

10

%66,67
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-14 Açısal Momentum C

2

%13,33

4

%26,67

6

%40,00
  

3

%20,00
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%40,00)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-12 Basit Harmonik Hareket C

1

%6,67
 

10

%66,67

1

%6,67
 

3

%20,00
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%13,33)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-11 Elektromanyetik Dalgalar E     

11

%73,33

4

%26,67
 

Doğru (%73,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%26,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10

[1] Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi [2]
Atom kavramını açıklar. D

2

%13,33
  

1

%6,67
 

12

%80,00
 

Doğru (%6,67)

Yanlış (%13,33)

Boş (%80,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-9

[1] Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu [2]
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel
düzeyde açıklar.

E  
1

%6,67
  

5

%33,33

9

%60,00
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%6,67)

Boş (%60,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-8 Radyoaktivite B  

5

%33,33
 

2

%13,33
 

8

%53,33
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%13,33)

Boş (%53,33)



KURUM SORU ANALİZİ

TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
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Okul İlçe İl Genel

20 20 20 6955

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-21 Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri B  

10

%66,67

1

%6,67
 

1

%6,67

3

%20,00
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%13,33)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 Periyodik Özellikler D  

1

%6,67

1

%6,67

9

%60,00

3

%20,00

1

%6,67
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%6,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları A

11

%73,33

1

%6,67
   

3

%20,00
 

Doğru (%73,33)

Yanlış (%6,67)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-18 Koligatif Özellikler C   

4

%26,67

2

%13,33

1

%6,67

8

%53,33
 

Doğru (%26,67)

Yanlış (%20,00)

Boş (%53,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Tepkimelerde Isı Değişimi E  

2

%13,33

2

%13,33
 

5

%33,33

6

%40,00
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%26,67)

Boş (%40,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-16 Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler A

8

%53,33
 

1

%6,67
 

1

%6,67

5

%33,33
 

Doğru (%53,33)

Yanlış (%13,33)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-15 Dengeyi Etkileyen Faktörler C   

8

%53,33
 

1

%6,67

6

%40,00
 

Doğru (%53,33)

Yanlış (%6,67)

Boş (%40,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-27 Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler C   

3

%20,00
  

12

%80,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%80,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-26 Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik E   

1

%6,67
 

9

%60,00

5

%33,33
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%6,67)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-25 Elektrot Potansiyelleri E  

2

%13,33
  

2

%13,33

11

%73,33
 

Doğru (%13,33)

Yanlış (%13,33)

Boş (%73,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-24 Hibritleşme-Molekül Geometrileri C  

2

%13,33

5

%33,33

2

%13,33
 

6

%40,00
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%26,67)

Boş (%40,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-23 Fonksiyonel Grupların Sınıflandırılması D   

3

%20,00

4

%26,67
 

8

%53,33
 

Doğru (%26,67)

Yanlış (%20,00)

Boş (%53,33)



KURUM SORU ANALİZİ

TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
KÜTAHYA / TAVŞANLI ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 AYT

Okul İlçe İl Genel

20 20 20 6955

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-22 Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) B  

1

%6,67

1

%6,67

1

%6,67

2

%13,33

10

%66,67
 

Doğru (%6,67)

Yanlış (%26,67)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-34 Menstrual döngüyü açıklar. B

2

%13,33

6

%40,00
  

1

%6,67

6

%40,00
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%40,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-33

Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları
açıklar. C  

2

%13,33

9

%60,00
 

1

%6,67

3

%20,00
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-32

Sindirime yardımcı organların görev ve
işleyişini açıklar. B

2

%13,33

3

%20,00
 

6

%40,00
 

4

%26,67
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%53,33)

Boş (%26,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-31 Solunum Sistemi C

1

%6,67

1

%6,67

7

%46,67
 

4

%26,67

2

%13,33
 

Doğru (%46,67)

Yanlış (%40,00)

Boş (%13,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-29 İdrar oluşumunun aşamalarını ifade eder. D  

1

%6,67
 

8

%53,33

1

%6,67

5

%33,33
 

Doğru (%53,33)

Yanlış (%13,33)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-30 Hücresel Solunum B

1

%6,67

6

%40,00
  

2

%13,33

6

%40,00
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%40,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-28 GENDEN PROTEİNE C

1

%6,67
 

10

%66,67
  

4

%26,67
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%6,67)

Boş (%26,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-40 Canlılık ve Enerji C   

8

%53,33

3

%20,00

1

%6,67

3

%20,00
 

Doğru (%53,33)

Yanlış (%26,67)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-39 Genetik Şifre ve Protein Sentezi C   

13

%86,67
  

2

%13,33
 

Doğru (%86,67)

Yanlış (%0,00)

Boş (%13,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-38

Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği
kontrollü deney yapar. D  

1

%6,67
 

8

%53,33

2

%13,33

4

%26,67
 

Doğru (%53,33)

Yanlış (%20,00)

Boş (%26,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-37 Bitkilerin Yapısı A

9

%60,00
    

6

%40,00
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%40,00)



KURUM SORU ANALİZİ

TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
KÜTAHYA / TAVŞANLI ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 AYT

Okul İlçe İl Genel

20 20 20 6955

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-36 Komünite Ekolojisi E    

1

%6,67

12

%80,00

2

%13,33
 

Doğru (%80,00)

Yanlış (%6,67)

Boş (%13,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-35 Popülasyon Ekolojisi E   

1

%6,67
 

10

%66,67

4

%26,67
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%6,67)

Boş (%26,67)
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