
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT 31 31 31 13911

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,3810,45 21,77 2,28 1,56 1,89 2,02 2,13 1,49 2,03 1,55 1,64 3,62 0,69 3,45 0,00 0,00 0,00 11,81 3,69 10,89 2,04 0,34 1,96 2,03 1,65 1,62 2,39 1,40 2,04 1,57 1,73 1,14 54,1725,19 47,89 280,260

Okul Ortalaması 25,35 9,94 22,87 2,35 1,45 1,99 2,35 1,81 1,90 2,23 1,45 1,86 3,68 0,87 3,46 0,00 0,00 0,00 13,58 3,32 12,75 2,39 0,13 2,35 2,71 1,13 2,43 3,06 1,16 2,77 1,87 1,61 1,47 59,5722,87 53,85 301,960

KATILIMLAR

1 0 K C -M 38 2 37,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 30 0 30,00 8 0 8,00 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 115 2 114,50 483,715 3

2 0 SENA D   34 5 32,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 26 3 25,25 8 0 8,00 6 1 5,75 6 1 5,75 5 1 4,75 100 16 96,00 428,313 211

3 0 BİRSU KARADAYI -M 32 7 30,25 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 28 2 27,50 8 1 7,75 5 2 4,50 6 1 5,75 3 3 2,25 94 21 88,75 406,593 644

4 0 DİLARA DAĞISTANLI -M 36 4 35,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 21 4 20,00 8 0 8,00 5 1 4,75 5 2 4,50 3 2 2,50 93 17 88,75 405,945 656

5 0 EBRAR KOÇ -MA 31 9 28,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 24 1 23,75 5 0 5,00 7 0 7,00 6 1 5,75 5 0 5,00 90 19 85,25 396,428 918

6 0 BURAK KAHRAMAN -M 28 9 25,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 22 2 21,50 6 0 6,00 6 1 5,75 7 0 7,00 3 3 2,25 84 23 78,25 375,568 1720

7 0 SENA BALI   32 8 30,00 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 23 3 22,25 8 0 8,00 3 4 2,00 5 2 4,50 1 5 -0,25 85 28 78,00 373,910 1792

8 0 SÜMEYYE -MA 27 11 24,25 1 3 0,25 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 20 8 18,00 6 0 6,00 4 3 3,25 5 2 4,50 5 1 4,75 79 30 71,50 355,278 2667

9 0 ELİF KAYAR -M 36 4 35,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 14 3 13,25 3 3 2,25 6 0 6,00 3 2 2,50 76 18 71,50 353,810 2750

10 0 SAVAŞ   32 8 30,00 3 0 3,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 14 5 12,75 2 0 2,00 3 1 2,75 3 3 2,25 4 2 3,50 72 23 66,25 338,515 3550

11 0 EREN YÖRÜK -MB 32 8 30,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 20 10 17,50 1 0 1,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 5 -1,25 72 31 64,25 332,115 3895

12 0 YUNUS EMRE METE -M 28 11 25,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 4 0 4,00 11 2 10,50 2 0 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 1 4,75 67 19 62,25 327,153 4168

13 0 F   26 13 22,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 5 0 5,00 15 2 14,50 1 1 0,75 6 0 6,00 6 1 5,75 2 4 1,00 64 27 57,25 312,448 5068

14 0 AK -MA 4 5 2,75 29 1 28,75 8 2 7,50 6 1 5,75 6 1 5,75 5 1 4,75 58 11 55,25 309,148 5259

15 0 ZEHRA A   32 8 30,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 8 2 7,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 54 20 49,00 286,040 6772

16 0 SUDE SEVİNÇ   22 14 18,50 3 1 2,75 2 3 1,25 1 0 1,00 4 0 4,00 14 1 13,75 2 0 2,00 2 1 1,75 2 1 1,75 52 21 46,75 280,920 7109

17 0 ESAT   15 13 11,75 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 12 3 11,25 7 0 7,00 4 3 3,25 3 3 2,25 53 28 46,00 279,893 7189

18 0 AYŞE A -MA 30 7 28,25 2 2 1,50 3 2 2,50 8 3 7,25 3 0 3,00 2 1 1,75 48 15 44,25 272,153 7708

19 0 TARIK -M 27 9 24,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 0 2,00 4 0 4,00 9 2 8,50 1 0 1,00 48 16 44,00 271,703 7744

20 0 Y -MA 29 10 26,50 2 1 1,75 2 2 1,50 2 3 1,25 12 4 11,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 49 23 43,25 269,220 7908

21 0 HAVVANUR SAOTAY -M 28 12 25,00 3 2 2,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 5 0 5,00 10 7 8,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 50 28 43,00 268,640 7932

22 0 AYŞE H TETİK   28 12 25,00 4 0 4,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 7 4 6,00 1 0 1,00 1 2 0,50 48 25 41,75 264,855 8163

23 0 SEVGİ SEVİNÇ -MA 12 6 10,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 2 1,50 3 2 2,50 19 3 18,25 3 2 2,50 3 4 2,00 2 3 1,25 45 24 39,00 258,645 8553

24 0 ŞG   27 13 23,75 3 2 2,50 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 3 5 1,75 1 2 0,50 2 4 1,00 2 4 1,00 46 35 37,25 251,508 9015

25 0 KA -M 27 12 24,00 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 1 0 1,00 40 23 34,25 242,355 9632

26 0 ZEYNEP -M 21 13 17,75 2 3 1,25 4 1 3,75 1 1 0,75 4 1 3,75 3 0 3,00 1 0 1,00 1 0 1,00 37 19 32,25 237,168 9995

27 0 F K -MA 19 18 14,50 1 3 0,25 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 9 5 7,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 40 34 31,50 235,285 10123

28 0 SÜMEYYE DALLI   24 15 20,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 5 10 2,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 41 41 30,75 232,193 10294

29 0 A A A -M 12 18 7,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 2 1 1,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 20 31 12,25 178,040 12732
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT 31 31 31 13911

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,3810,45 21,77 2,28 1,56 1,89 2,02 2,13 1,49 2,03 1,55 1,64 3,62 0,69 3,45 0,00 0,00 0,00 11,81 3,69 10,89 2,04 0,34 1,96 2,03 1,65 1,62 2,39 1,40 2,04 1,57 1,73 1,14 54,1725,19 47,89 280,260

Okul Ortalaması 25,35 9,94 22,87 2,35 1,45 1,99 2,35 1,81 1,90 2,23 1,45 1,86 3,68 0,87 3,46 0,00 0,00 0,00 13,58 3,32 12,75 2,39 0,13 2,35 2,71 1,13 2,43 3,06 1,16 2,77 1,87 1,61 1,47 59,5722,87 53,85 301,960

KATILIMLAR

30 0 DERYA UYGUN -MB 9 8 7,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 12 14 8,50 166,800 13007

31 0 DZEKO -MB 8 16 4,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 1 2 0,50 15 27 8,25 166,395 13014
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul

(31)
22,87 1,99 1,90 1,86 3,46 12,75 2,35 2,43 2,77 1,47 53,85 301,960

İlçe
(31)

22,87 (1) 1,99 (1) 1,90 (1) 1,86 (1) 3,46 (1) 12,75 (1) 2,35 (1) 2,43 (1) 2,77 (1) 1,47 (1) 53,85 (1) 301,960
İl

(31)
22,87 (1) 1,99 (1) 1,90 (1) 1,86 (1) 3,46 (1) 12,75 (1) 2,35 (1) 2,43 (1) 2,77 (1) 1,47 (1) 53,85 (1) 301,960

Genel
(13911)

21,77 (62) 1,89 (53) 1,49 (24) 1,64 (41) 3,45 (60) 10,89 (47) 1,96 (45) 1,62 (32) 2,04 (31) 1,14 (40) 47,89 (48) 280,260
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
  

(10)
24,48 2,48 1,72 2,17 4,05 11,75 2,17 2,60 2,40 1,08 54,90 304,860

-M
(11)

26,16 2,61 2,16 2,18 3,86 13,18 2,89 2,48 3,55 1,82 60,89 322,790
-MA

(7)
19,36 0,39 1,54 1,21 2,86 16,39 2,64 2,96 3,36 2,14 52,85 299,450

-MB
(3)

13,67 1,83 2,42 1,17 1,42 6,00 0,33 0,42 -0,17 -0,08 27,01 221,770

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ okulunda 31 4

TAVŞANLI ilçesinde 31 4 1
KÜTAHYA ilinde 31 4 1 1

Genelde 13911 1254 174 73 32

DERECELER

Genelde sınava 174 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 46. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Metne Sözcük Yerleştirme 1 0,84 0,13 84

[+] Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0,84 0,13 84

[+] Söz Öbeklerinde Anlam 2 1,03 0,84 52

[+] Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0,81 0,06 81

[+] Parçadaki Cümlelerin İçerik ve
Özellikleri

1 0,68 0,23 68

[+] İki Cümleyi Birleştirme 1 0,71 0,19 71

[+] Ses Bilgisi - Karma 1 0,52 0,35 52

[+] Fiilimsiler - Karma 1 0,65 0,19 65

[-] Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0,68 0,84 34

[+] TAMLAMALAR 1 0,74 0,16 74

[-] Yazım Kuralları - Karma 1 0,26 0,61 26

[-] Kısaltmaların Yazılışı 1 0,45 0,48 45

[+] Virgül 1 0,84 0,13 84

[-] Noktalama İşaretleri - Karma 1 0,39 0,58 39

[+] Anlatım Teknikleri 1 0,71 0,29 71

[+] Paragrafı İkiye Ayırma 1 0,71 0,29 71

[+] Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0,90 0,10 90

[-] Paragrafta Anlatım Akışını Bozan
Cümle

1 0,48 0,52 48

[+] Paragrafın Yorumlanması 3 1,97 0,58 66

[+] Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

1 0,87 0,06 87

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

1 0,81 0,06 81

[-] Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu
Belirleme

1 0,45 0,45 45

[+] Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2,55 0,61 64

[+] Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5,65 2,00 63

[+] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4,26 0,65 71

[+] Cümlede Kavramlar 1 0,84 0,03 84

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[-] İslamiyet öncesi dönemde Türklerin
yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları
arasındaki ilişkiyi analiz eder. 

1 0,32 0,45 32

[-] Anadolu’da Moğol İstilası 1 0,45 0,32 45

[+] 1876-1913 arasında gerçekleştirilen
darbelerin Osmanlı siyasi hayatı
üzerindeki etkilerini değerlendirir.

1 0,58 0,26 58

[+] MİLLİ MÜCADELE 2 1,00 0,42 50

Coğrafya-1
[-] Harita kullanarak çeşitli coğrafi
kriterlerle belirlenmiş bölgelerde
bulunan ülkeleri sınıflandırır.

1 0,23 0,55 23

[+] Coğrafyanın konularını ve
bölümlenmesini açıklar.

1 0,94 0 94

[-] Türkiye'de görülen iklim tiplerinin
özellikleri hakkında çıkarımlarda
bulunur.

1 0,26 0,42 26

[-] Afetlerin oluşum nedenlerini ve
özelliklerini açıklar.

1 0,39 0,45 39

[+] Güncel verilerden yararlanarak
Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini
analiz eder.

1 0,55 0,39 55

Felsefe
[+] Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin
kavramları açıklar.

1 0,74 0,10 74

[-] Bilgi felsefesinin konusunu ve
problemlerini açıklar.

2 0,87 0,74 44

[-] Bilim felsefesinin konusunu ve
problemlerini açıklar.

1 0,29 0,48 29

[-] Ahlak felsefesinin konusunu ve
problemlerini açıklar.

1 0,32 0,13 32

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0,77 0,13 77

[+] İslam ve İbadet 1 0,77 0,19 77

[+] Gençlik ve Değerler 1 0,94 0,03 94

[+] Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0,55 0,19 55

[+] Din ve Hayat 1 0,65 0,32 65

Felsefe (Seçmeli)
[-] Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

[-] 15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki
örnek düşünce ve argümanları felsefi
açıdan değerlendirir.

1 0 0 0

[-] 18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin
karakteristik özelliklerini açıklar.

1 0 0 0

[-] MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin
karakteristik özelliklerini açıklar.

1 0 0 0

[-] Din felsefesinin konusunu ve
sorularını açıklar.

1 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[-] Rasyonel Sayılar 1 0,39 0,39 39

[+] Ondalık Sayılar 1 0,84 0,06 84

[+] Üslü ifadeler 1 0,74 0 74

[+] Köklü ifadeler 1 0,61 0,16 61

[+] Bölünebilme Kuralları 1 0,81 0,10 81

[-] Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0,39 0,13 39

[+] Tek ve Çift Sayılar 1 0,65 0,03 65

[+] Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0,61 0,03 61

[-] Rutin Olmayan Problemler 2 0,74 0,10 37

[-] Oran ve Orantı 1 0,42 0 42

[+] Sayı Basamakları 1 0,52 0,06 52

[-] Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,42 0,10 42

[-] Fonksiyonlarda İşlemler 1 0,42 0,03 42

[+] Küme Kavramı ve Kümelerde
İşlemler

1 0,65 0,03 65

[-] Periyodik Durumlar 1 0,42 0,35 42

[+] Asal Çarpanlara Ayırma 1 0,65 0,13 65

[-] Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,42 0,13 42

[-] Kesir Problemleri 2 0,65 0,13 32

[-] Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0,65 0,06 32

[-] Yaş Problemleri 1 0,45 0,32 45

[-] Hareket Problemleri 1 0,29 0,03 29

[-] Sayı Problemleri 1 0,35 0,13 35

[-] Grafik Problemleri 1 0,32 0,06 32

[-] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0,39 0 39

[-] Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0,29 0,42 29

[-] Kombinasyon 1 0,29 0,16 29

[-] Basit Olayların Olasılıkları 1 0,23 0,16 23

Geometri
[-] Üçgende Açılar 1 0,23 0,03 23

[-] Üçgenlerin Benzerliği 1 0,29 0 29

[-] Dikdörtgen 1 0,23 0 23

[-] Yamuk 1 0,42 0,03 42

[-] Çemberde Uzunluk 1 0 0,06 0

[-] İkizkenar Üçgen 1 0,29 0 29

[-] Çokgenler 1 0,32 0 32

[-] Dairede Çevre ve Alan 1 0,23 0 23

[-] Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0,10 0 10

[-] Prizmalar 1 0,29 0 29

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] Newton'ın Hareket Yasaları 1 0,55 0,19 55

[-] Hareket 1 0,32 0,23 32

[-] Enerjinin Korunumu ve Enerji
Dönüşümleri

1 0,42 0,16 42

[-] Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim
Hızı

1 0,45 0,03 45

[-] Elektrik Yükleri 1 0,32 0,23 32

[-] Basınç 1 0,42 0,19 42

[-] Mercekler 1 0,23 0,10 23

Kimya
[+] Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve
Güvenliği

1 0,81 0,13 81

[+] Atom Modelleri 1 0,68 0,03 68

[-] Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0,32 0,29 32

[-] Sıvılar 1 0,39 0,16 39

[-] Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı
Bileşen Hesaplamaları

1 0,42 0,10 42

[-] Koligatif Özellikler 1 0,26 0,16 26

[-] Nötralleşme Tepkimeleri 1 0,19 0,29 19

Biyoloji
[-] Organik bileşikleri açıklar. 1 0,10 0,58 10

[-] Hücre zarından madde geçişlerini
açıklar.

1 0,23 0,29 23

[-] Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0,29 0,32 29

[-] Mitozu açıklar. 1 0,29 0,26 29

[+] Soyağaçlarında otozomal özelliklerin
aktarımını gösterir.

1 0,52 0,03 52

[-] Ekosistemde madde ve enerji akışını
analiz eder.

1 0,45 0,13 45



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE H TETİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,855 280,260 8 22 22 22 8163

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 13540

Katılımlar: 10 31 31 31 13911

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 24,48 22,87 21,77

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,48 1,99 1,89

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,72 1,90 1,49

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,17 1,86 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,05 3,46 3,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,42 9,22 8,47

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 11,75 12,75 10,89

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,17 2,35 1,96

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 13,92 15,10 12,84

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,60 2,43 1,62

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,40 2,77 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,08 1,47 1,14

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 6,08 6,67 4,80

Toplam: 120 48 25 41,75 35 54,90 53,86 47,88

TYT Türkçe CBDBCBDaDceBeAcCeCCADEECCBBdEcBecabDECAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal CDC BdAdeDEbEabCbBE      

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik   Dc      CBDBe  a     C    Dd B        

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen         dEa         

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,893 280,260 7 17 17 17 7189

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 13540

Katılımlar: 10 31 31 31 13911

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 13 11,75 29 24,48 22,87 21,77

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,48 1,99 1,89

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,72 1,90 1,49

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,17 1,86 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,05 3,46 3,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,42 9,22 8,47

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 11,75 12,75 10,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,17 2,35 1,96

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 13,92 15,10 12,84

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,60 2,43 1,62

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,40 2,77 2,04

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,08 1,47 1,14

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 6,08 6,67 4,80

Toplam: 120 53 28 46,00 38 54,90 53,86 47,88

TYT Türkçe ACCbCDcec aebDcaeeBdDdCED EAA E         

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal eaCBb D bCEcEeBBACDE     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik dBDBC CC    CDCbDD   e     D            

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen DDACBEDCEcCDedceDeCE

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 0 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 0 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Yükleri 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
F 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,448 280,260 4 13 13 13 5068

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 13540

Katılımlar: 10 31 31 31 13911

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 24,48 22,87 21,77

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,48 1,99 1,89

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,72 1,90 1,49

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,17 1,86 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,05 3,46 3,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 10,42 9,22 8,47

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 11,75 12,75 10,89

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,17 2,35 1,96

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 13,92 15,10 12,84

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,60 2,43 1,62

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,40 2,77 2,04

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,08 1,47 1,14

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 6,08 6,67 4,80

Toplam: 120 64 27 57,25 48 54,90 53,86 47,88

TYT Türkçe CBcBdBccDc cbADCdCCADEEeCBcdEEBAAaCDcCAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal     cE edDbcE eCABED     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik  CDB   CCEC DBe  D  ED C   bDE a   C    

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen CADD EBCEECAeDedcECc

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Yükleri 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAVAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,515 280,260 3 10 10 10 3550

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 13540

Katılımlar: 10 31 31 31 13911

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 24,48 22,87 21,77

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,48 1,99 1,89

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,72 1,90 1,49

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,17 1,86 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,05 3,46 3,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,42 9,22 8,47

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 11,75 12,75 10,89

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,17 2,35 1,96

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 13,92 15,10 12,84

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,60 2,43 1,62

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,40 2,77 2,04

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,08 1,47 1,14

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 6,08 6,67 4,80

Toplam: 120 72 23 66,25 55 54,90 53,86 47,88

TYT Türkçe dBDBdBDEccCBCADCeaCADEECCBBBEEBAeECDbCAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal CD  BbAeCDbDEBeCABED     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik CCD A  CCECBDBd da   c C E  Dd B       C

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen C Da E CbECd eDAbECc

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
373,910 280,260 2 7 7 7 1792

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 13540

Katılımlar: 10 31 31 31 13911

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 24,48 22,87 21,77

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,48 1,99 1,89

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,72 1,90 1,49

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,17 1,86 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,05 3,46 3,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,42 9,22 8,47

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 11,75 12,75 10,89

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,17 2,35 1,96

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 13,92 15,10 12,84

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,60 2,43 1,62

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,40 2,77 2,04

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,08 1,47 1,14

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 6,08 6,67 4,80

Toplam: 120 85 28 78,00 65 54,90 53,86 47,88

TYT Türkçe CBDadBDaDcCBCADCACCADEECCBBBEEBAcEecbCAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal CDa BdcdCDEeEBCCeBED     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik CCDBAB CCaCeDBABAeCD D CCE DDE BEA CBABC

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen CADebbcCdECdBDaecbCc

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Yükleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA D 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
428,313 280,260 1 2 2 2 211

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 13540

Katılımlar: 10 31 31 31 13911

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 24,48 22,87 21,77

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,48 1,99 1,89

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,72 1,90 1,49

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,17 1,86 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,05 3,46 3,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,42 9,22 8,47

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 11,75 12,75 10,89

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,17 2,35 1,96

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 13,92 15,10 12,84

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,60 2,43 1,62

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,40 2,77 2,04

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,08 1,47 1,14

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 6,08 6,67 4,80

Toplam: 120 100 16 96,00 80 54,90 53,86 47,88

TYT Türkçe ACCeCDACBCbD DBdBDBdDACEDCEAABEEaBBCCEED

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal CDbBbEDdACEbECBdACDE     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik ABDBCECC BABCDCEDDDECCEDaDCeAcBAEB CBA C

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen DDACBcDCEbCDBAcADBCE

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Yükleri 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞG 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,508 280,260 9 24 24 24 9015

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 13540

Katılımlar: 10 31 31 31 13911

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 24,48 22,87 21,77

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,48 1,99 1,89

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,72 1,90 1,49

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,17 1,86 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,05 3,46 3,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,42 9,22 8,47

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 11,75 12,75 10,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,17 2,35 1,96

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 13,92 15,10 12,84

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,60 2,43 1,62

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,40 2,77 2,04

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,08 1,47 1,14

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 6,08 6,67 4,80

Toplam: 120 46 35 37,25 31 54,90 53,86 47,88

TYT Türkçe dBDBdBadDbCBCAcCdCCdDEECCBaBEEBecECccCAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal CaaABdce DEDE dCAdED     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik   D       C Dde  e     e     d          

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen  d a E dbECe bedcECc

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE SEVİNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,920 280,260 6 16 16 16 7109

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 13540

Katılımlar: 10 31 31 31 13911

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 24,48 22,87 21,77

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,48 1,99 1,89

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,72 1,90 1,49

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,17 1,86 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,05 3,46 3,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 10,42 9,22 8,47

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 11,75 12,75 10,89

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,17 2,35 1,96

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 13,92 15,10 12,84

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,60 2,43 1,62

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,40 2,77 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,08 1,47 1,14

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 6,08 6,67 4,80

Toplam: 120 52 21 46,75 39 54,90 53,86 47,88

TYT Türkçe dBbeCBa Da ceADCACCA  bCCBaaEEBAeaCcEaAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal CDd BEcdaDE    CABE      

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik   DBAB CC C      DC   E  EcDDE BE       

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen  d D E b EC         

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 4 44
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE DALLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,193 280,260 10 28 28 28 10294

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 13540

Katılımlar: 10 31 31 31 13911

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 24,48 22,87 21,77

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,48 1,99 1,89

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,72 1,90 1,49

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,17 1,86 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,05 3,46 3,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 10,42 9,22 8,47

Matematik-1 30 5 10 2,50 8 11,75 12,75 10,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,17 2,35 1,96

TYT Matematik 40 5 10 2,50 6 13,92 15,10 12,84

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,60 2,43 1,62

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,40 2,77 2,04

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 1,08 1,47 1,14

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5 6,08 6,67 4,80

Toplam: 120 41 41 30,75 26 54,90 53,86 47,88

TYT Türkçe CBDBdBcEDabceADCdCdA EdCCBBaEEBAdaeDcCAc

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal bDCbBdbCCDEcE bCABba     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik     A  CacaB B dea   e e  b Dd          

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen   bD bc   a   e ad c

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 3 56
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA A 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,040 280,260 5 15 15 15 6772

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 13540

Katılımlar: 10 31 31 31 13911

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 24,48 22,87 21,77

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,48 1,99 1,89

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,72 1,90 1,49

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,17 1,86 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,05 3,46 3,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,42 9,22 8,47

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 11,75 12,75 10,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,17 2,35 1,96

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 13,92 15,10 12,84

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,60 2,43 1,62

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,40 2,77 2,04

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,08 1,47 1,14

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 6,08 6,67 4,80

Toplam: 120 54 20 49,00 41 54,90 53,86 47,88

TYT Türkçe ACCcCDACBbaDbDBCBDBCDACcDCEAAcEEBBBCbbED

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal CDCdAdDbbCEeEdBBACDE     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik eBDBC  C      CED          a            

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen        ac       e  d

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
A A A 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,040 280,260 11 29 29 29 12732

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 13540

Katılımlar: 11 31 31 31 13911

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 18 7,50 19 26,16 22,87 21,77

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 2,61 1,99 1,89

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,16 1,90 1,49

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,18 1,86 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,86 3,46 3,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 10,82 9,22 8,47

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 13,18 12,75 10,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,89 2,35 1,96

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 16,07 15,10 12,84

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,48 2,43 1,62

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,55 2,77 2,04

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,82 1,47 1,14

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 7,84 6,67 4,80

Toplam: 120 20 31 12,25 10 60,89 53,86 47,88

TYT Türkçe dCebCDb c    bdaBedbDA EbCaceeEdB BC b  

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal d   e D beEaEe  AC b     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik  B ae          d     Cb                 

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen     d  C      c     

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 3 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 4 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİRSU KARADAYI 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
406,593 280,260 2 3 3 3 644

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 13540

Katılımlar: 11 31 31 31 13911

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 26,16 22,87 21,77

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,61 1,99 1,89

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,16 1,90 1,49

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,18 1,86 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,86 3,46 3,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,82 9,22 8,47

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 13,18 12,75 10,89

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,89 2,35 1,96

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 16,07 15,10 12,84

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,48 2,43 1,62

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,55 2,77 2,04

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,82 1,47 1,14

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 7,84 6,67 4,80

Toplam: 120 94 21 88,75 74 60,89 53,86 47,88

TYT Türkçe ACCdCaAeBCbDa BdBDBdDACEDCEAABEEBBBCCEED

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal dDCB dD cCEbECcBAC E     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik ABDBCECCBBABCDCEeDDECCEDEDCDeBBAEBaCBA C

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen DeACdEDCEECDeAaceBCE

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Yükleri 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK KAHRAMAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
375,568 280,260 4 6 6 6 1720

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 13540

Katılımlar: 11 31 31 31 13911

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 26,16 22,87 21,77

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,61 1,99 1,89

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,16 1,90 1,49

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,18 1,86 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,46 3,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,82 9,22 8,47

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 13,18 12,75 10,89

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,89 2,35 1,96

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 16,07 15,10 12,84

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,48 2,43 1,62

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,55 2,77 2,04

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,82 1,47 1,14

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 7,84 6,67 4,80

Toplam: 120 84 23 78,25 65 60,89 53,86 47,88

TYT Türkçe CBcBCBcEDbCBecDCdCaADEECCBaBEEBeAEC EC  

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal bbCABdAadDEcEcCCABbD     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik C  BAB eC CBDBABADCD DECCE DDd B ABC  BC

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen CAbDDEBCEECABDeecECB

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Yükleri 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA DAĞISTANLI 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
405,945 280,260 3 4 4 4 656

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 13540

Katılımlar: 11 31 31 31 13911

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 26,16 22,87 21,77

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,61 1,99 1,89

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,16 1,90 1,49

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,18 1,86 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,46 3,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,82 9,22 8,47

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 13,18 12,75 10,89

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,89 2,35 1,96

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 16,07 15,10 12,84

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,48 2,43 1,62

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,55 2,77 2,04

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,82 1,47 1,14

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 7,84 6,67 4,80

Toplam: 120 93 17 88,75 74 60,89 53,86 47,88

TYT Türkçe ACCACDACBCcDEDBCBDBCDACcDCEcABEEBcBCCEED

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal dDCB cDdACEDEdBBACDE     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik ABDBCcCC  b CcCEDD ECCEDEDCDb BAEB CBAB 

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen DDACBb CEEdDdAD edCE

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Yükleri 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KAYAR 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
353,810 280,260 5 9 9 9 2750

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 13540

Katılımlar: 11 31 31 31 13911

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 26,16 22,87 21,77

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,61 1,99 1,89

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,16 1,90 1,49

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,18 1,86 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,46 3,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,82 9,22 8,47

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 13,18 12,75 10,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,89 2,35 1,96

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 16,07 15,10 12,84

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,48 2,43 1,62

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,55 2,77 2,04

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,82 1,47 1,14

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 7,84 6,67 4,80

Toplam: 120 76 18 71,50 60 60,89 53,86 47,88

TYT Türkçe CBDBdBDcDECBCADCeCCADEECCBBaEEBAAECDECAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal CDCAcdACdDEcEeCCABbD     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik CCD  B CCEbaDBd   C E  C    DE          

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen adcD EBCEEC BD dcECB

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Yükleri 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVANUR SAOTAY 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,640 280,260 8 21 21 21 7932

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 13540

Katılımlar: 11 31 31 31 13911

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 26,16 22,87 21,77

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,61 1,99 1,89

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,16 1,90 1,49

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 2,18 1,86 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,46 3,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 10,82 9,22 8,47

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 13,18 12,75 10,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,89 2,35 1,96

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21 16,07 15,10 12,84

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,48 2,43 1,62

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,55 2,77 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,82 1,47 1,14

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 7,84 6,67 4,80

Toplam: 120 50 28 43,00 36 60,89 53,86 47,88

TYT Türkçe CBDBCBcaaECBCcDCcCCAabECCBadEEBbAECDcCAc

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal CbdABdACbDbcd aCABED     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik   DBb BCC Cd Bd  b   b e E DDd          

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen    a      C         

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
K C 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
483,715 280,260 1 1 1 1 3

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 13540

Katılımlar: 11 31 31 31 13911

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 26,16 22,87 21,77

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,61 1,99 1,89

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,16 1,90 1,49

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,18 1,86 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,46 3,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 10,82 9,22 8,47

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 13,18 12,75 10,89

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,89 2,35 1,96

TYT Matematik 40 38 0 38,00 95 16,07 15,10 12,84

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,48 2,43 1,62

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,55 2,77 2,04

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,82 1,47 1,14

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 7,84 6,67 4,80

Toplam: 120 115 2 114,50 95 60,89 53,86 47,88

TYT Türkçe CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBcEEBAAcCDECAD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal CDCABEACCDEDE CCABED     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDE BEABC ABC

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen CADDDEBCEECABDDADECB

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Yükleri 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KA 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,355 280,260 9 25 25 25 9632

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 13540

Katılımlar: 11 31 31 31 13911

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 26,16 22,87 21,77

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,61 1,99 1,89

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,16 1,90 1,49

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,18 1,86 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,86 3,46 3,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 10,82 9,22 8,47

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 13,18 12,75 10,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,89 2,35 1,96

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 16,07 15,10 12,84

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,48 2,43 1,62

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,55 2,77 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,82 1,47 1,14

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 7,84 6,67 4,80

Toplam: 120 40 23 34,25 29 60,89 53,86 47,88

TYT Türkçe ACCbCcAe CbDdaBaBDcCDACcDaEdABEEBaBCCEED

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal aaCBAdD ceEDbdBdAeDE     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik eB  C                   c               

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen        C            

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,703 280,260 7 19 19 19 7744

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 13540

Katılımlar: 11 31 31 31 13911

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 26,16 22,87 21,77

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,61 1,99 1,89

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,16 1,90 1,49

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,18 1,86 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,86 3,46 3,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,82 9,22 8,47

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 13,18 12,75 10,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,89 2,35 1,96

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 16,07 15,10 12,84

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,48 2,43 1,62

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,55 2,77 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,82 1,47 1,14

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 7,84 6,67 4,80

Toplam: 120 48 16 44,00 37 60,89 53,86 47,88

TYT Türkçe ACCc DACBCED acdBDBCDA E aEdABEEaaBCCcED

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal CaCBddDdbCE E  BAC E     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik AB cC C BBA    ED          a            

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen        C            

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE METE 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,153 280,260 6 12 12 12 4168

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 13540

Katılımlar: 11 31 31 31 13911

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 26,16 22,87 21,77

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,61 1,99 1,89

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,16 1,90 1,49

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,18 1,86 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,86 3,46 3,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 10,82 9,22 8,47

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 13,18 12,75 10,89

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,89 2,35 1,96

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 16,07 15,10 12,84

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,48 2,43 1,62

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,55 2,77 2,04

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,82 1,47 1,14

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 7,84 6,67 4,80

Toplam: 120 67 19 62,25 52 60,89 53,86 47,88

TYT Türkçe dBDadBcaDdCBCA CACCADEEeaBBBEEBAcECDcCAc

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal bDCABEbC DE E CCABE      

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik  CD AB C ECBDB   e D   e       B      B 

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen CA Deb bEEC  DDAcECB

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,168 280,260 10 26 26 26 9995

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 13540

Katılımlar: 11 31 31 31 13911

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 26,16 22,87 21,77

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,61 1,99 1,89

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,16 1,90 1,49

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,18 1,86 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,46 3,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,82 9,22 8,47

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 13,18 12,75 10,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,89 2,35 1,96

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 16,07 15,10 12,84

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,48 2,43 1,62

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,55 2,77 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,82 1,47 1,14

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 7,84 6,67 4,80

Toplam: 120 37 19 32,25 27 60,89 53,86 47,88

TYT Türkçe eCa CDAa   DdD CebBdDACc aaeABEEaBBCCcED

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal ebCBcaDCACa E  BACaE     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik  B        A     D                       

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen D      C            

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AK 0 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,148 280,260 3 14 14 14 5259

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 13540

Katılımlar: 7 31 31 31 13911

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 5 2,75 7 19,36 22,87 21,77

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 16,39 12,75 10,89

Geometri 10 8 2 7,50 75 2,64 2,35 1,96

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 19,04 15,10 12,84

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,96 2,43 1,62

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,36 2,77 2,04

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,14 1,47 1,14

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,46 6,67 4,80

Toplam: 120 58 11 55,25 46 52,86 53,86 47,88

TYT Türkçe bBeBdBcaD                               

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Matematik CCDBABcCCECBDBABADCDEDECCEDDDEaBEAaCBABC

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen CAaDDEBCEECdBDDAcECB

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Yükleri 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Organik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE A 0 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,153 280,260 4 18 18 18 7708

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 13540

Katılımlar: 7 31 31 31 13911

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 19,36 22,87 21,77

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,39 1,99 1,89

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,54 1,90 1,49

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,21 1,86 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,86 3,46 3,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 6,00 9,22 8,47

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 16,39 12,75 10,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,64 2,35 1,96

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 19,04 15,10 12,84

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,96 2,43 1,62

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,36 2,77 2,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,14 1,47 1,14

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 8,46 6,67 4,80

Toplam: 120 48 15 44,25 37 52,86 53,86 47,88

TYT Türkçe dBceCBDEc   CADCACCADEEdCBBBEEBAcECDECdD

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal       bdCD     CdBEe     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik   Da  B   CBDBA        e    Dd          

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen  ADD    cEC         

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR KOÇ 0 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
396,428 280,260 1 5 5 5 918

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 13540

Katılımlar: 7 31 31 31 13911

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 19,36 22,87 21,77

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,39 1,99 1,89

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,54 1,90 1,49

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,21 1,86 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,86 3,46 3,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 6,00 9,22 8,47

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 16,39 12,75 10,89

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,64 2,35 1,96

TYT Matematik 40 29 1 28,75 72 19,04 15,10 12,84

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,96 2,43 1,62

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,36 2,77 2,04

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,14 1,47 1,14

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 8,46 6,67 4,80

Toplam: 120 90 19 85,25 71 52,86 53,86 47,88

TYT Türkçe ACCAdDACBCcDbcBCeDBCDACbDCEeABEEdaBCCEED

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal aaCBAdDdAecbbCBBACDE     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik ABDBCECCBB B DCEDDDECC DE  DAc A B  BA C

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen DDACBEDCEECDBd ADBCE

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Yükleri 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
F K 0 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,285 280,260 7 27 27 27 10123

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 13540

Katılımlar: 7 31 31 31 13911

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36 19,36 22,87 21,77

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,39 1,99 1,89

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,54 1,90 1,49

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,21 1,86 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,86 3,46 3,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 6,00 9,22 8,47

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 16,39 12,75 10,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,64 2,35 1,96

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 19,04 15,10 12,84

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,96 2,43 1,62

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,36 2,77 2,04

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,14 1,47 1,14

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 8,46 6,67 4,80

Toplam: 120 40 34 31,50 26 52,86 53,86 47,88

TYT Türkçe dcDBdBca d BecDCcdCADbbCCBBaEEBAecd bCAc

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal Cae dE CeDEcE dCABaD     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik   DBA B C CBDdcB       e   bc           

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen    a  c  EC   b c   

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ SEVİNÇ 0 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,645 280,260 6 23 23 23 8553

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 13540

Katılımlar: 7 31 31 31 13911

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 6 10,50 26 19,36 22,87 21,77

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,39 1,99 1,89

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,54 1,90 1,49

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,21 1,86 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,86 3,46 3,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 6,00 9,22 8,47

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 16,39 12,75 10,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,64 2,35 1,96

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 19,04 15,10 12,84

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,96 2,43 1,62

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,36 2,77 2,04

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,14 1,47 1,14

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 8,46 6,67 4,80

Toplam: 120 45 24 39,00 33 52,86 53,86 47,88

TYT Türkçe dBDBCBDEca c    dCCA                 CAc

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal b       aDEcE eCABae     

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Matematik CCDB   CCECBDBAeA Cc D CCEDb            

Cevap Anahtarı B CCDBABBCCECBDBABADCDEDECCEDDDEDBEABCBABC

TYT Fen CAeD  ebaECdBeDea Cc

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Yükleri 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE 0 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
355,278 280,260 2 8 8 8 2667

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 13540

Katılımlar: 7 31 31 31 13911

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 19,36 22,87 21,77

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,39 1,99 1,89

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,54 1,90 1,49

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,21 1,86 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,86 3,46 3,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 6,00 9,22 8,47

Matematik-1 30 20 8 18,00 60 16,39 12,75 10,89

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,64 2,35 1,96

TYT Matematik 40 26 8 24,00 60 19,04 15,10 12,84

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,96 2,43 1,62

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,36 2,77 2,04

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,14 1,47 1,14

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,46 6,67 4,80

Toplam: 120 79 30 71,50 60 52,86 53,86 47,88

TYT Türkçe AdCACcACBCaDacBdBDBCDACE aEeABEbdBBdCE D

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal d bBbdD ACE EaBBACDE     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik dBDBCaCCcBABaDCEDb ECbEDEc bABBA B CB  C

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen DDbCcEeCEECDedcADBCE

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Yükleri 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
Y 0 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,220 280,260 5 20 20 20 7908

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 13540

Katılımlar: 7 31 31 31 13911

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 19,36 22,87 21,77

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,39 1,99 1,89

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,54 1,90 1,49

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,21 1,86 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,86 3,46 3,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 6,00 9,22 8,47

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 16,39 12,75 10,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,64 2,35 1,96

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 19,04 15,10 12,84

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,96 2,43 1,62

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,36 2,77 2,04

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,14 1,47 1,14

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 8,46 6,67 4,80

Toplam: 120 49 23 43,25 36 52,86 53,86 47,88

TYT Türkçe ACCcCDACBbcDaDBCeDBeDACc CEAABEEdaBaCEED

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal       D bCEeEe BeCab     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik eBDBCEC B A    deD E    E Cb            

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen      b CEd    c     

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 0 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA UYGUN 0 -MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
166,800 280,260 2 30 30 30 13007

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 13540

Katılımlar: 3 31 31 31 13911

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 8 7,00 18 13,67 22,87 21,77

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,83 1,99 1,89

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,42 1,90 1,49

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,17 1,86 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,42 3,46 3,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 6 0,50 3 6,83 9,22 8,47

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,42 2,43 1,62

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,17 2,77 2,04

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 -0,08 1,47 1,14

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,17 6,67 4,80

Toplam: 120 12 14 8,50 7 27,00 53,86 47,88

TYT Türkçe CBcB B a      c c ade   CB B E   b    A 

Cevap Anahtarı B CBDBCBDEDECBCADCACCADEECCBBBEEBAAECDECAD

TYT Sosyal ba e   C   b   Ce d      

Cevap Anahtarı B CDCABEACCDEDEBCCABEDAEECA

TYT Fen                 D   

Cevap Anahtarı B CADDDEBCEECABDDADECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Organik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DZEKO 0 -MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
166,395 280,260 3 31 31 31 13014

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 13540

Katılımlar: 3 31 31 31 13911

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 16 4,00 10 13,67 22,87 21,77

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,83 1,99 1,89

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,42 1,90 1,49

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,17 1,86 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,42 3,46 3,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19 6,83 9,22 8,47

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 6,00 12,75 10,89

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 2,35 1,96

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 6,33 15,10 12,84

Toplam: 120 15 27 8,25 7 27,00 53,86 47,88

TYT Türkçe ACabdabeBddDdceeeDBbcAdE                

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal dDeaAEDCca     adCbb     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik   D                  a      d           

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN YÖRÜK 0 -MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,115 280,260 1 11 11 11 3895

Puanı Hesaplanan: 31 31 31 13540

Katılımlar: 3 31 31 31 13911

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 13,67 22,87 21,77

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,83 1,99 1,89

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,42 1,90 1,49

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,17 1,86 1,64

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,42 3,46 3,45

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 6,83 9,22 8,47

Matematik-1 30 20 10 17,50 58 6,00 12,75 10,89

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,33 2,35 1,96

TYT Matematik 40 21 10 18,50 46 6,33 15,10 12,84

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,42 2,43 1,62

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,17 2,77 2,04

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 -0,08 1,47 1,14

TYT Fen 20 2 10 -0,50 -3 0,17 6,67 4,80

Toplam: 120 72 31 64,25 54 27,00 53,86 47,88

TYT Türkçe ACCeCDACBCEDEDBdBDBdDACEDCEAbdEEBadCCEbD

Cevap Anahtarı A ACCACDACBCEDEDBCBDBCDACEDCEAABEEBBBCCEED

TYT Sosyal CDCBAdDCACEcECBBACDb     

Cevap Anahtarı A CDCBAEDCACEDECBBACDEEEAAC

TYT Matematik ABDBCECCBBAdCDebcDbaCbEeEDCeAaB         

Cevap Anahtarı A ABDBCECCBBABCDCEDDDECCEDEDCDABBAEBDCBABC

TYT Fen abd BE a     eacb ba

Cevap Anahtarı A DDACBEDCEECDBADADBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’da Moğol İstilası 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Yükleri 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0



KURUM SORU ANALİZİ

TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
KÜTAHYA / TAVŞANLI ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

Okul İlçe İl Genel

31 31 31 13911

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-20 Metne Sözcük Yerleştirme A

26

%83,87
  

3

%9,68

1

%3,23

1

%3,23
 

Doğru (%83,87)

Yanlış (%12,90)

Boş (%3,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-19 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri C

2

%6,45
 

26

%83,87

2

%6,45
 

1

%3,23
 

Doğru (%83,87)

Yanlış (%12,90)

Boş (%3,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-18 Söz Öbeklerinde Anlam C

3

%9,68
 

24

%77,42

1

%3,23

1

%3,23

2

%6,45
 

Doğru (%77,42)

Yanlış (%16,13)

Boş (%6,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-17 Söz Öbeklerinde Anlam A

8

%25,81

4

%12,90

6

%19,35

6

%19,35

5

%16,13

2

%6,45
 

Doğru (%25,81)

Yanlış (%67,74)

Boş (%6,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-16 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama C   

25

%80,65

2

%6,45
 

4

%12,90
 

Doğru (%80,65)

Yanlış (%6,45)

Boş (%12,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-15 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri D

2

%6,45
 

5

%16,13

21

%67,74
 

3

%9,68
 

Doğru (%67,74)

Yanlış (%22,58)

Boş (%9,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-14 İki Cümleyi Birleştirme A

22

%70,97

2

%6,45

4

%12,90
  

3

%9,68
 

Doğru (%70,97)

Yanlış (%19,35)

Boş (%9,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-13 Ses Bilgisi - Karma C

1

%3,23

1

%3,23

16

%51,61
 

9

%29,03

4

%12,90
 

Doğru (%51,61)

Yanlış (%35,48)

Boş (%12,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-12 Fiilimsiler - Karma B  

20

%64,52

6

%19,35
  

5

%16,13
 

Doğru (%64,52)

Yanlış (%19,35)

Boş (%16,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-11 Cümlenin Ögeleri - Karma C  

3

%9,68

16

%51,61

1

%3,23

1

%3,23

10

%32,26
 

Doğru (%51,61)

Yanlış (%16,13)

Boş (%32,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-10 Cümlenin Ögeleri - Karma E

6

%19,35

5

%16,13

7

%22,58

3

%9,68

5

%16,13

5

%16,13
 

Doğru (%16,13)

Yanlış (%67,74)

Boş (%16,13)



KURUM SORU ANALİZİ

TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
KÜTAHYA / TAVŞANLI ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

Okul İlçe İl Genel

31 31 31 13911

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 TAMLAMALAR D

1

%3,23
 

3

%9,68

23

%74,19

1

%3,23

3

%9,68
 

Doğru (%74,19)

Yanlış (%16,13)

Boş (%9,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-8 Yazım Kuralları - Karma E

10

%32,26

3

%9,68

2

%6,45

4

%12,90

8

%25,81

4

%12,90
 

Doğru (%25,81)

Yanlış (%61,29)

Boş (%12,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-7 Kısaltmaların Yazılışı D

4

%12,90

1

%3,23

10

%32,26

14

%45,16
 

2

%6,45
 

Doğru (%45,16)

Yanlış (%48,39)

Boş (%6,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-6 Virgül B  

26

%83,87

2

%6,45

1

%3,23

1

%3,23

1

%3,23
 

Doğru (%83,87)

Yanlış (%12,90)

Boş (%3,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-5 Noktalama İşaretleri - Karma C

3

%9,68
 

12

%38,71

14

%45,16

1

%3,23

1

%3,23
 

Doğru (%38,71)

Yanlış (%58,06)

Boş (%3,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-4 Anlatım Teknikleri B

2

%6,45

22

%70,97
  

7

%22,58
  

Doğru (%70,97)

Yanlış (%29,03)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-3 Paragrafı İkiye Ayırma D  

2

%6,45

4

%12,90

22

%70,97

3

%9,68
  

Doğru (%70,97)

Yanlış (%29,03)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-2 Paragrafa Cümle Yerleştirme B  

28

%90,32

2

%6,45

1

%3,23
   

Doğru (%90,32)

Yanlış (%9,68)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-1 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle C  

3

%9,68

15

%48,39

12

%38,71

1

%3,23
  

Doğru (%48,39)

Yanlış (%51,61)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-40 Paragrafın Yorumlanması D   

6

%19,35

22

%70,97
 

3

%9,68
 

Doğru (%70,97)

Yanlış (%19,35)

Boş (%9,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-39 Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama A

27

%87,10
  

2

%6,45
 

2

%6,45
 

Doğru (%87,10)

Yanlış (%6,45)

Boş (%6,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-38 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama C

1

%3,23
 

25

%80,65

1

%3,23
 

4

%12,90
 

Doğru (%80,65)

Yanlış (%6,45)

Boş (%12,90)



KURUM SORU ANALİZİ

TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
KÜTAHYA / TAVŞANLI ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

Okul İlçe İl Genel

31 31 31 13911

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-37 Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme E  

4

%12,90

10

%32,26
 

14

%45,16

3

%9,68
 

Doğru (%45,16)

Yanlış (%45,16)

Boş (%9,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-36 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D  

1

%3,23

3

%9,68

17

%54,84
 

10

%32,26
 

Doğru (%54,84)

Yanlış (%12,90)

Boş (%32,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-35 Paragrafın Yorumlanması C

4

%12,90

1

%3,23

18

%58,06

1

%3,23

2

%6,45

5

%16,13
 

Doğru (%58,06)

Yanlış (%25,81)

Boş (%16,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-34 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) E

6

%19,35

1

%3,23

2

%6,45
 

19

%61,29

3

%9,68
 

Doğru (%61,29)

Yanlış (%29,03)

Boş (%9,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-33 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

11

%35,48
 

7

%22,58

3

%9,68

6

%19,35

4

%12,90
 

Doğru (%35,48)

Yanlış (%51,61)

Boş (%12,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-32 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

21

%67,74

2

%6,45
  

4

%12,90

4

%12,90
 

Doğru (%67,74)

Yanlış (%19,35)

Boş (%12,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-31 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B  

23

%74,19

1

%3,23

1

%3,23

1

%3,23

5

%16,13
 

Doğru (%74,19)

Yanlış (%9,68)

Boş (%16,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-30 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E   

1

%3,23
 

27

%87,10

3

%9,68
 

Doğru (%87,10)

Yanlış (%3,23)

Boş (%9,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-29 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E  

1

%3,23
 

1

%3,23

24

%77,42

5

%16,13
 

Doğru (%77,42)

Yanlış (%6,45)

Boş (%16,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-28 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

7

%22,58

13

%41,94

1

%3,23

6

%19,35
 

4

%12,90
 

Doğru (%41,94)

Yanlış (%45,16)

Boş (%12,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-27 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

9

%29,03

14

%45,16

2

%6,45
  

6

%19,35
 

Doğru (%45,16)

Yanlış (%35,48)

Boş (%19,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-26

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Cümlede Kavramlar B  

26

%83,87
 

1

%3,23
 

4

%12,90
 

Doğru (%83,87)

Yanlış (%3,23)

Boş (%12,90)



KURUM SORU ANALİZİ

TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
KÜTAHYA / TAVŞANLI ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

Okul İlçe İl Genel

31 31 31 13911

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-25

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

2

%6,45
 

24

%77,42

1

%3,23
 

4

%12,90
 

Doğru (%77,42)

Yanlış (%9,68)

Boş (%12,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-24

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafın Yorumlanması C  

1

%3,23

21

%67,74

1

%3,23

2

%6,45

6

%19,35
 

Doğru (%67,74)

Yanlış (%12,90)

Boş (%19,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-23

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Yardımcı Düşünceler E  

4

%12,90

2

%6,45

1

%3,23

19

%61,29

5

%16,13
 

Doğru (%61,29)

Yanlış (%22,58)

Boş (%16,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-22

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) E  

3

%9,68
  

20

%64,52

8

%25,81
 

Doğru (%64,52)

Yanlış (%9,68)

Boş (%25,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-21

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

1

%3,23
  

22

%70,97

1

%3,23

7

%22,58
 

Doğru (%70,97)

Yanlış (%6,45)

Boş (%22,58)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı
coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki
ilişkiyi analiz eder. 

C
4

%13,33
 

10

%33,33

7

%23,33

3

%10,00

6

%20,00
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%46,67)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-2 Anadolu’da Moğol İstilası D

7

%23,33

3

%10,00
 

14

%46,67
 

6

%20,00
 

Doğru (%46,67)

Yanlış (%33,33)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

1876-1913 arasında gerçekleştirilen
darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki
etkilerini değerlendirir.

C  
7

%23,33

18

%60,00
 

1

%3,33

4

%13,33
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%26,67)

Boş (%13,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 MİLLİ MÜCADELE B

1

%3,33

20

%66,67

2

%6,67

2

%6,67
 

5

%16,67
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%16,67)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-4 MİLLİ MÜCADELE A

11

%36,67

4

%13,33

1

%3,33

1

%3,33

2

%6,67

11

%36,67
 

Doğru (%36,67)

Yanlış (%26,67)

Boş (%36,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-6

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle
belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri
sınıflandırır.

E
1

%3,33

1

%3,33

1

%3,33

14

%46,67

7

%23,33

6

%20,00
 

Doğru (%23,33)

Yanlış (%56,67)

Boş (%20,00)



KURUM SORU ANALİZİ

TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
KÜTAHYA / TAVŞANLI ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

Okul İlçe İl Genel

31 31 31 13911

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-10

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini
açıklar. D    

29

%96,67
 

1

%3,33
 

Doğru (%96,67)

Yanlış (%0,00)

Boş (%3,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-9

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri
hakkında çıkarımlarda bulunur. C

2

%6,67

2

%6,67

8

%26,67

7

%23,33

2

%6,67

9

%30,00
 

Doğru (%26,67)

Yanlış (%43,33)

Boş (%30,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini
açıklar. A

12

%40,00

8

%26,67

6

%20,00
  

4

%13,33
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%46,67)

Boş (%13,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye
nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. C

2

%6,67
 

17

%56,67

4

%13,33

6

%20,00

1

%3,33
 

Doğru (%56,67)

Yanlış (%40,00)

Boş (%3,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin
kavramları açıklar. E

1

%3,33
 

1

%3,33

1

%3,33

23

%76,67

4

%13,33
 

Doğru (%76,67)

Yanlış (%10,00)

Boş (%13,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-12

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. D

1

%3,33

5

%16,67

9

%30,00

5

%16,67

3

%10,00

7

%23,33
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%60,00)

Boş (%23,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. E  

5

%16,67
  

22

%73,33

3

%10,00
 

Doğru (%73,33)

Yanlış (%16,67)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-15

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. C

2

%6,67

2

%6,67

9

%30,00

5

%16,67

6

%20,00

6

%20,00
 

Doğru (%30,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-14

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. B

1

%3,33

10

%33,33

2

%6,67
 

1

%3,33

16

%53,33
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%13,33)

Boş (%53,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-18 Hz. Muhammed ve Gençlik B

1

%3,33

24

%80,00
 

3

%10,00
 

2

%6,67
 

Doğru (%80,00)

Yanlış (%13,33)

Boş (%6,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-17 İslam ve İbadet A

24

%80,00

1

%3,33
 

2

%6,67

3

%10,00
  

Doğru (%80,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Gençlik ve Değerler C   

29

%96,67
 

1

%3,33
  

Doğru (%96,67)

Yanlış (%3,33)

Boş (%0,00)



KURUM SORU ANALİZİ

TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
KÜTAHYA / TAVŞANLI ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

Okul İlçe İl Genel
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KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Kur'an'a Göre Hz. Muhammed D

3

%10,00

1

%3,33
 

17

%56,67

2

%6,67

7

%23,33
 

Doğru (%56,67)

Yanlış (%20,00)

Boş (%23,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-19 Din ve Hayat E

2

%6,67

7

%23,33
 

1

%3,33

20

%66,67
  

Doğru (%66,67)

Yanlış (%33,33)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-23 Felsefenin anlamını açıklar. E      

30

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-22

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek
düşünce ve argümanları felsefi açıdan
değerlendirir.

E      

30

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin
karakteristik özelliklerini açıklar. A      

30

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-25

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin
karakteristik özelliklerini açıklar. A      

30

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-24

Din felsefesinin konusunu ve sorularını
açıklar. C      

30

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-15 Rasyonel Sayılar A

12

%40,00
 

1

%3,33

5

%16,67

6

%20,00

6

%20,00
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%40,00)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-14 Ondalık Sayılar B  

26

%86,67
 

2

%6,67
 

2

%6,67
 

Doğru (%86,67)

Yanlış (%6,67)

Boş (%6,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-13 Üslü ifadeler D    

23

%76,67
 

7

%23,33
 

Doğru (%76,67)

Yanlış (%0,00)

Boş (%23,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-12 Köklü ifadeler B

2

%6,67

19

%63,33

1

%3,33

1

%3,33

1

%3,33

6

%20,00
 

Doğru (%63,33)

Yanlış (%16,67)

Boş (%20,00)



KURUM SORU ANALİZİ

TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
KÜTAHYA / TAVŞANLI ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

Okul İlçe İl Genel

31 31 31 13911

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-11 Bölünebilme Kuralları C

1

%3,33

1

%3,33

25

%83,33
 

1

%3,33

2

%6,67
 

Doğru (%83,33)

Yanlış (%10,00)

Boş (%6,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-10 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler E

2

%6,67
 

2

%6,67
 

12

%40,00

14

%46,67
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%13,33)

Boş (%46,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-9 Tek ve Çift Sayılar C

1

%3,33
 

20

%66,67
  

9

%30,00
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%3,33)

Boş (%30,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-8 Mutlak Değerli Eşitsizlikler C   

19

%63,33
 

1

%3,33

10

%33,33
 

Doğru (%63,33)

Yanlış (%3,33)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Rutin Olmayan Problemler B  

9

%30,00

2

%6,67
  

19

%63,33
 

Doğru (%30,00)

Yanlış (%6,67)

Boş (%63,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-6 Oran ve Orantı B  

13

%43,33
   

17

%56,67
 

Doğru (%43,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%56,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-5 Sayı Basamakları A

16

%53,33

2

%6,67
   

12

%40,00
 

Doğru (%53,33)

Yanlış (%6,67)

Boş (%40,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-4

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli
Denklemler B

1

%3,33

13

%43,33

1

%3,33

1

%3,33
 

14

%46,67
 

Doğru (%43,33)

Yanlış (%10,00)

Boş (%46,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-2 Fonksiyonlarda İşlemler C

1

%3,33
 

13

%43,33
  

16

%53,33
 

Doğru (%43,33)

Yanlış (%3,33)

Boş (%53,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-3 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler D   

1

%3,33

20

%66,67
 

9

%30,00
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%3,33)

Boş (%30,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-1 Rutin Olmayan Problemler C   

14

%46,67
 

1

%3,33

15

%50,00
 

Doğru (%46,67)

Yanlış (%3,33)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-30 Periyodik Durumlar E  

2

%6,67
 

9

%30,00

13

%43,33

6

%20,00
 

Doğru (%43,33)

Yanlış (%36,67)

Boş (%20,00)



KURUM SORU ANALİZİ

TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
KÜTAHYA / TAVŞANLI ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

Okul İlçe İl Genel

31 31 31 13911

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-29 Asal Çarpanlara Ayırma D   

2

%6,67

20

%66,67

2

%6,67

6

%20,00
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%13,33)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-28

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklemler D  

4

%13,33
 

13

%43,33
 

13

%43,33
 

Doğru (%43,33)

Yanlış (%13,33)

Boş (%43,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-27 Kesir Problemleri D  

2

%6,67

1

%3,33

6

%20,00
 

21

%70,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%70,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-26 Kesir Problemleri E

1

%3,33
   

14

%46,67

15

%50,00
 

Doğru (%46,67)

Yanlış (%3,33)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-25 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri C   

11

%36,67
  

19

%63,33
 

Doğru (%36,67)

Yanlış (%0,00)

Boş (%63,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24 Yaş Problemleri C

1

%3,33

2

%6,67

14

%46,67
 

7

%23,33

6

%20,00
 

Doğru (%46,67)

Yanlış (%33,33)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-23 Hareket Problemleri E  

1

%3,33
  

9

%30,00

20

%66,67
 

Doğru (%30,00)

Yanlış (%3,33)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Sayı Problemleri D  

1

%3,33

1

%3,33

11

%36,67

2

%6,67

15

%50,00
 

Doğru (%36,67)

Yanlış (%13,33)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-21 Grafik Problemleri E

1

%3,33
 

1

%3,33
 

10

%33,33

18

%60,00
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%6,67)

Boş (%60,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-20 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri D   

2

%6,67

9

%30,00
 

19

%63,33
 

Doğru (%30,00)

Yanlış (%6,67)

Boş (%63,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-19 Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri C   

12

%40,00
  

18

%60,00
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%60,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-18 Önermeler ve Bileşik Önermeler D

5

%16,67

3

%10,00
 

9

%30,00

5

%16,67

8

%26,67
 

Doğru (%30,00)

Yanlış (%43,33)

Boş (%26,67)



KURUM SORU ANALİZİ

TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
KÜTAHYA / TAVŞANLI ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

Okul İlçe İl Genel

31 31 31 13911

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-17 Kombinasyon A

9

%30,00

1

%3,33
 

2

%6,67

2

%6,67

16

%53,33
 

Doğru (%30,00)

Yanlış (%16,67)

Boş (%53,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-16 Basit Olayların Olasılıkları B

1

%3,33

7

%23,33

2

%6,67

1

%3,33

1

%3,33

18

%60,00
 

Doğru (%23,33)

Yanlış (%16,67)

Boş (%60,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-35 Üçgende Açılar B

1

%3,33

7

%23,33
   

22

%73,33
 

Doğru (%23,33)

Yanlış (%3,33)

Boş (%73,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-34 Üçgenlerin Benzerliği A

9

%30,00
    

21

%70,00
 

Doğru (%30,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%70,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-33 Dikdörtgen E     

7

%23,33

23

%76,67
 

Doğru (%23,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%76,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Yamuk B

1

%3,33

13

%43,33
   

16

%53,33
 

Doğru (%43,33)

Yanlış (%3,33)

Boş (%53,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-31 Çemberde Uzunluk D

2

%6,67
    

28

%93,33
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%6,67)

Boş (%93,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-40 İkizkenar Üçgen C   

9

%30,00
  

21

%70,00
 

Doğru (%30,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%70,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-39 Çokgenler B  

10

%33,33
   

20

%66,67
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-38 Dairede Çevre ve Alan A

7

%23,33
    

23

%76,67
 

Doğru (%23,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%76,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Doğrunun Analitik İncelenmesi B  

3

%10,00
   

27

%90,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%90,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-36 Prizmalar C   

9

%30,00
  

21

%70,00
 

Doğru (%30,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%70,00)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
KÜTAHYA / TAVŞANLI ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

Okul İlçe İl Genel

31 31 31 13911

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4 Newton'ın Hareket Yasaları D

5

%16,67
  

17

%56,67

1

%3,33

7

%23,33
 

Doğru (%56,67)

Yanlış (%20,00)

Boş (%23,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Hareket D

1

%3,33

3

%10,00

1

%3,33

10

%33,33

2

%6,67

13

%43,33
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%23,33)

Boş (%43,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-2 Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri A

13

%43,33

1

%3,33
 

4

%13,33
 

12

%40,00
 

Doğru (%43,33)

Yanlış (%16,67)

Boş (%40,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı C

1

%3,33
 

14

%46,67
  

15

%50,00
 

Doğru (%46,67)

Yanlış (%3,33)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-7 Elektrik Yükleri B  

10

%33,33

4

%13,33

2

%6,67

1

%3,33

13

%43,33
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%23,33)

Boş (%43,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-6 Basınç E  

5

%16,67

1

%3,33
 

13

%43,33

11

%36,67
 

Doğru (%43,33)

Yanlış (%20,00)

Boş (%36,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Mercekler D  

1

%3,33
 

7

%23,33

2

%6,67

20

%66,67
 

Doğru (%23,33)

Yanlış (%10,00)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-11

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve
Güvenliği C

4

%13,33
 

25

%83,33
  

1

%3,33
 

Doğru (%83,33)

Yanlış (%13,33)

Boş (%3,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-10 Atom Modelleri E   

1

%3,33
 

21

%70,00

8

%26,67
 

Doğru (%70,00)

Yanlış (%3,33)

Boş (%26,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-9 Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ E

1

%3,33

3

%10,00

2

%6,67

3

%10,00

10

%33,33

11

%36,67
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%30,00)

Boş (%36,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-8 Sıvılar C  

3

%10,00

12

%40,00

2

%6,67
 

13

%43,33
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%16,67)

Boş (%43,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen
Hesaplamaları D  

1

%3,33
 

13

%43,33

2

%6,67

14

%46,67
 

Doğru (%43,33)

Yanlış (%10,00)

Boş (%46,67)



KURUM SORU ANALİZİ

TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
KÜTAHYA / TAVŞANLI ENDEMİK 2023-2024 TÜRKİYE GENELİ-2 TYT

Okul İlçe İl Genel

31 31 31 13911

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-13 Koligatif Özellikler B  

8

%26,67
 

1

%3,33

4

%13,33

17

%56,67
 

Doğru (%26,67)

Yanlış (%16,67)

Boş (%56,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Nötralleşme Tepkimeleri A

6

%20,00
  

7

%23,33

2

%6,67

15

%50,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%30,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-17 Organik bileşikleri açıklar. D

4

%13,33

1

%3,33

13

%43,33

3

%10,00
 

9

%30,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%60,00)

Boş (%30,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-16 Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. A

7

%23,33
 

2

%6,67

3

%10,00

4

%13,33

14

%46,67
 

Doğru (%23,33)

Yanlış (%30,00)

Boş (%46,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Canlı Âlemleri ve Özellikleri D

1

%3,33

2

%6,67
 

9

%30,00

7

%23,33

11

%36,67
 

Doğru (%30,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%36,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-20 Mitozu açıklar. B  

9

%30,00

6

%20,00

1

%3,33

1

%3,33

13

%43,33
 

Doğru (%30,00)

Yanlış (%26,67)

Boş (%43,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-19

Soyağaçlarında otozomal özelliklerin
aktarımını gösterir. C  

1

%3,33

16

%53,33
  

13

%43,33
 

Doğru (%53,33)

Yanlış (%3,33)

Boş (%43,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz
eder. E

1

%3,33

1

%3,33
 

2

%6,67

14

%46,67

12

%40,00
 

Doğru (%46,67)

Yanlış (%13,33)

Boş (%40,00)
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