
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kütahya TAVŞANLI HALK EĞITIM MERKEZI 2023-2024 TYT TÜRKİYE GENELİ -1 (902404) 16047 434 162 40

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 21.61 12.59 18.46 10.16 5.29 8.84 11.93 3.85 10.96 5.45 4.19 4.40 49.15 25.93 42.67 257.779

İl Ortalaması 19.71 12.62 16.55 9.61 5.41 8.26 8.73 3.62 7.82 3.72 3.46 2.86 41.77 25.11 35.49 235.237
Okul Ortalaması 24.70 11.12 21.92 11.28 5.20 9.97 15.10 3.95 14.11 7.55 4.05 6.54 58.62 24.32 52.54 288.769

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - DİLARA DAĞISTANLI 0 / 0 36 4 35.00 18 2 17.50 35 0 35.00 18 2 17.50 107.00 8.00 105.00 453.125 22 1 1 1
2 0 - KEMAL B 0 / A 39 1 38.75 18 2 17.50 27 6 25.50 13 5 11.75 97.00 14.00 93.50 416.469 262 2 2 2
3 0 - ECEM SILA AY 0 / 0 30 10 27.50 11 8 9.00 34 4 33.00 20 0 20.00 95.00 22.00 89.50 406.062 421 3 3 3
4 0 - BİRSU KARADAYI 0 / 0 29 10 26.50 15 5 13.75 30 2 29.50 14 5 12.75 88.00 22.00 82.50 382.688 953 4 4 4
5 0 - EBRAR KOÇ 0 / A 31 9 28.75 10 8 8.00 26 3 25.25 15 4 14.00 82.00 24.00 76.00 363.250 1582 7 5 5
6 0 - BÜŞRA 0 / A 27 12 24.00 13 6 11.50 29 6 27.50 14 5 12.75 83.00 29.00 75.75 361.875 1647 8 6 6
7 0 - SÜMEYYE 0 / A 28 12 25.00 14 5 12.75 23 5 21.75 15 1 14.75 80.00 23.00 74.25 357.281 1820 9 7 7
8 0 - ARHAN KÖSE 0 / A 24 6 22.50 11 6 9.50 28 4 27.00 15 5 13.75 78.00 21.00 72.75 352.875 2007 12 8 8
9 0 - HACER 0 / A 25 14 21.50 16 4 15.00 26 10 23.50 14 5 12.75 81.00 33.00 72.75 352.062 2043 13 9 9

10 0 - BURAK KAHRAMAN 0 / 0 25 13 21.75 17 3 16.25 24 9 21.75 14 6 12.50 80.00 31.00 72.25 350.312 2122 14 10 10
11 0 - ELİF KAYAR 0 / 0 35 5 33.75 17 3 16.25 12 2 11.50 12 6 10.50 76.00 16.00 72.00 349.281 2164 15 11 11
12 0 - REYYAN KAYAR 0 / A 30 5 28.75 14 3 13.25 19 2 18.50 12 3 11.25 75.00 13.00 71.75 348.969 2176 16 12 12
13 0 - SENA BALI 0 / 0 30 10 27.50 12 8 10.00 21 4 20.00 11 9 8.75 74.00 31.00 66.25 331.875 2953 24 14 13
14 0 - SEHER SAVAŞ 0 / 0 29 10 26.50 12 5 10.75 18 0 18.00 11 5 9.75 70.00 20.00 65.00 328.000 3135 25 15 14
15 0 - SENA UYGUN 0 / 0 31 8 29.00 12 6 10.50 19 2 18.50 8 6 6.50 70.00 22.00 64.50 326.062 3229 26 16 15
16 0 - ÖMER ÖZDEMİR 0 / E 33 7 31.25 14 6 12.50 18 8 16.00 5 4 4.00 70.00 25.00 63.75 323.156 3376 29 17 16
17 0 - İSMAİL KAYMAZ 0 / B 30 10 27.50 10 10 7.50 21 5 19.75 5 3 4.25 66.00 28.00 59.00 308.969 4099 38 19 17
18 1 - AHSEN ÇAĞLAR 0 / A 28 11 25.25 13 4 12.00 12 0 12.00 6 7 4.25 59.00 22.00 53.50 291.219 5167 66 20 18
19 0 - YUNUS EMRE METE 0 / 0 25 10 22.50 12 2 11.50 7 3 6.25 12 5 10.75 56.00 20.00 51.00 284.281 5620 77 21 19
20 0 - ESAT VAROL 0 / 0 15 13 11.75 15 3 14.25 14 4 13.00 11 8 9.00 55.00 28.00 48.00 274.344 6283 95 22 20
21 0 - AYŞE H TETİK 0 / 0 26 13 22.75 12 8 10.00 11 2 10.50 4 1 3.75 53.00 24.00 47.00 271.094 6486 108 23 21
22 0 - HAVVANUR SAOTAY 0 / 0 27 13 23.75 14 6 12.50 10 7 8.25 3 4 2.00 54.00 30.00 46.50 269.000 6635 113 24 22
23 0 - ŞG 0 / 0 24 16 20.00 12 6 10.50 9 6 7.50 9 9 6.75 54.00 37.00 44.75 264.375 6970 125 27 23
24 0 - SEVGİ SEVİNÇ 0 / A 20 9 17.75 6 1 5.75 15 3 14.25 8 5 6.75 49.00 18.00 44.50 264.188 6983 126 28 24
25 0 - SUDE SEVİNÇ 0 / 0 18 14 14.50 8 6 6.50 20 1 19.75 5 6 3.50 51.00 27.00 44.25 262.906 7082 128 29 25
26 0 - SERRA SARUHAN 0 / 0 25 14 21.50 9 4 8.00 13 5 11.75 1 6 -0.50 48.00 29.00 40.75 251.281 7922 162 32 26
27 0 - TARIK KARAGÖZ 0 / B 24 12 21.00 10 10 7.50 11 2 10.50 0 1 -0.25 45.00 25.00 38.75 245.125 8423 187 38 27
28 0 - ZEYNEP AYDIN 0 / 0 24 7 22.25 13 3 12.25 4 0 4.00 1 4 0.00 42.00 14.00 38.50 243.781 8527 192 39 28
29 0 - FATMA GÜL AYÇİÇEK 0 / 0 21 12 18.00 14 3 13.25 7 1 6.75 1 2 0.50 43.00 18.00 38.50 243.719 8531 193 40 29
30 0 - KA 0 / 0 23 17 18.75 16 4 15.00 7 17 2.75 1 2 0.50 47.00 40.00 37.00 238.812 8943 203 42 30
31 0 - ZEHRA A 0 / 0 23 16 19.00 12 7 10.25 4 1 3.75 3 3 2.25 42.00 27.00 35.25 234.156 9320 218 47 31
32 0 - ALİ 0 / 0 16 14 12.50 9 5 7.75 8 4 7.00 9 6 7.50 42.00 29.00 34.75 233.562 9379 222 49 32
33 0 - SÜMEYYE DALLI 0 / 0 24 15 20.25 12 8 10.00 6 8 4.00 2 7 0.25 44.00 38.00 34.50 231.594 9549 232 52 33
34 0 - R 0 / A 25 14 21.50 3 4 2.00 9 2 8.50 2 2 1.50 39.00 22.00 33.50 229.625 9728 234 53 34
35 0 - AA 0 / 0 20 17 15.75 6 8 4.00 10 8 8.00 3 7 1.25 39.00 40.00 29.00 215.281 11046 270 62 35
36 0 - NK 0 / 0 23 8 21.00 2 2 1.50 4 3 3.25 0 0 0.00 29.00 13.00 25.75 205.281 11893 299 78 36
37 0 - F K 0 / A 19 18 14.50 7 9 4.75 6 4 5.00 2 2 1.50 34.00 33.00 25.75 205.062 11916 301 79 37
38 0 - ENES ÖZDEMİ R 0 / 0 10 11 7.25 5 5 3.75 4 4 3.00 0 0 0.00 19.00 20.00 14.00 168.281 14270 385 126 38
39 0 - A A 0 / 0 9 18 4.50 5 7 3.25 3 1 2.75 2 1 1.75 19.00 27.00 12.25 163.094 14502 389 129 39
40 0 - DERYA UYGUN 0 / B 7 7 5.25 2 3 1.25 0 0 0.00 1 0 1.00 10.00 10.00 7.50 148.406 15043 412 146 40


