
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ 31 416 647 158255

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,0 12,4 17,96 9,4 5,6 8,01 9,7 4,4 8,60 4,5 4,2 3,46 44,7 26,6 38,03 250,230

Okul Ortalaması 24,6 11,6 21,69 11,7 6,0 10,21 17,7 5,9 16,20 9,2 5,4 7,85 63,2 28,8 55,95 308,490

KATILIMLAR

1 0 EBRAR KOÇ  MA 34 6 32,50 15 4 14,00 24 3 23,25 19 0 19,00 92 13 88,75 406,560 1 1 19 21 3546

2 0 SENA DURGUT  M 34 6 32,50 13 2 12,50 26 7 24,25 16 4 15,00 89 19 84,25 392,810 1 2 30 34 5746

3 0 DİLARA DAĞISTANLI  M 26 14 22,50 17 3 16,25 31 6 29,50 16 3 15,25 90 26 83,50 391,855 2 3 32 36 5942

4 0 SENA BALI   29 11 26,25 13 6 11,50 29 9 26,75 16 4 15,00 87 30 79,50 379,278 1 4 48 56 8755

5 0 HAVVAGÜL ALPARSLAN  31 9 28,75 13 7 11,25 30 10 27,50 13 6 11,50 87 32 79,00 377,303 2 5 49 58 9260

6 0 ELİF KAYAR  M 35 5 33,75 14 5 12,75 16 7 14,25 18 1 17,75 83 18 78,50 375,393 3 6 53 62 9734

7 0 SÜMEYYE  MA 28 11 25,25 12 8 10,00 25 5 23,75 18 2 17,50 83 26 76,50 370,448 2 7 62 75 11099

8 0 BİRSU  KARADAYI  M 29 10 26,50 12 5 10,75 26 6 24,50 15 5 13,75 82 26 75,50 367,115 4 8 65 79 12016

9 0 K C  MA 30 10 27,50 14 6 12,50 25 6 23,50 11 9 8,75 80 31 72,25 356,970 3 9 83 102 15137

10 0 BÜŞRA    K  M 23 16 19,00 14 6 12,50 29 7 27,25 13 5 11,75 79 34 70,50 352,910 5 10 90 110 16511

11 0 ARHAN KÖSE  MA 16 8 14,00 12 8 10,00 32 6 30,50 14 6 12,50 74 28 67,00 343,020 4 11 109 131 20003

12 0 HACER   28 11 25,25 13 7 11,25 24 13 20,75 12 8 10,00 77 39 67,25 342,213 3 12 113 135 20303

13 0 SENA UYGUN   31 9 28,75 12 6 10,50 20 2 19,50 9 7 7,25 72 24 66,00 337,873 4 13 117 142 21948

14 0 ÖMER ÖZDEMİR  MB 32 7 30,25 14 6 12,50 19 8 17,00 7 4 6,00 72 25 65,75 336,873 1 14 120 147 22343

15 0 İREM  M 27 12 24,00 13 6 11,50 26 7 24,25 7 9 4,75 73 34 64,50 333,860 6 15 128 159 23642

16 0 FEYZA   24 9 21,75 10 3 9,25 19 5 17,75 16 3 15,25 69 20 64,00 333,063 5 16 131 162 23994

17 0 SEHER SAVAŞ   32 8 30,00 8 9 5,75 19 5 17,75 11 6 9,50 70 28 63,00 328,740 6 17 142 175 25781

18 0 YUNUS  M 31 6 29,50 14 4 13,00 8 3 7,25 12 5 10,75 65 18 60,50 321,305 7 18 155 189 29145

19 0 SEVGİ SEVİNÇ  MA 26 8 24,00 16 4 15,00 10 3 9,25 8 8 6,00 60 23 54,25 302,955 5 19 187 232 38490

20 0 SERRA SARUHAN   27 13 23,75 10 4 9,00 21 8 19,00 4 8 2,00 62 33 53,75 301,318 7 20 191 239 39485

21 0 SUDE SEVİNÇ   29 8 27,00 13 3 12,25 10 5 8,75 7 8 5,00 59 24 53,00 298,750 8 21 200 251 41020

22 0 ZEHRA A   29 11 26,25 14 6 12,50 12 4 11,00 2 6 0,50 57 27 50,25 290,363 9 22 214 271 46058

23 0 ŞG   23 17 18,75 11 7 9,25 10 4 9,00 7 12 4,00 51 40 41,00 263,543 10 23 274 364 64927

24 0 KAĞAN AKCAN  M 19 11 16,25 10 9 7,75 15 15 11,25 5 11 2,25 49 46 37,50 253,228 8 24 296 402 73310

25 0 NE   18 15 14,25 11 6 9,50 10 6 8,50 6 5 4,75 45 32 37,00 252,078 11 25 298 406 74281

26 0 AYŞE H TETİK   25 15 21,25 9 7 7,25 8 2 7,50 1 1 0,75 43 25 36,75 250,253 12 26 300 412 75844

27 0 EREN YÖRÜK  MB 8 32 0,00 14 6 12,50 17 14 13,50 1 10 -1,50 40 62 24,50 215,930 2 27 358 504 106845

28 0 FATMA GÜL AYÇİÇEK  M 14 14 10,50 9 10 6,50 7 5 5,75 30 29 22,75 209,340 9 28 371 528 112597

29 0 DERYA UYGUN  MB 7 10 4,50 5 4 4,00 12 14 8,50 167,085 3 29 402 605 142368

30 0 HASAN H KARAKIR  M 12 20 7,00 5 11 2,25 1 10 -1,50 18 41 7,75 164,435 10 30 404 609 143722

31 0 ENES ÖZDEMİR  M 5 16 1,00 3 8 1,00 0 2 -0,50 8 26 1,50 146,400 11 31 413 627 151222
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SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE H TETİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,253 250,230 12 26 300 412 75844

Puanı Hesaplanan: 31 414 635 153310

Katılımlar: 12 31 416 647 158255

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 24,33 21,69 17,96

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,23 2,73 2,49

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,90 2,35 1,67

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,06 2,53 1,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,75 2,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 9,94 10,21 8,01

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 13,88 13,56 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,27 2,65 1,16

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 16,15 16,20 8,60

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,92 2,29 0,92

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,02 3,21 1,58

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,19 2,35 0,96

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 7,12 7,85 3,46

Toplam: 120 43 25 36,75 31 57,54 55,96 38,03

TYT Türkçe EAcccDaCBCDEAcaCeCCdDcbEBADaeCDbBbDABEDc

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

TYT Sosyal BDCeceaBAbDD c Ea  B     

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

TYT Matematik B   A AC CDb         BDb                

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

TYT Fen                D   b

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA
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Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 9 5 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Göç 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0
Kare 3 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,063 250,230 5 16 131 162 23994

Puanı Hesaplanan: 31 414 635 153310

Katılımlar: 12 31 416 647 158255

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 24,33 21,69 17,96

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,23 2,73 2,49

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,90 2,35 1,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,53 1,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,75 2,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 9,94 10,21 8,01

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 13,88 13,56 7,44

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,27 2,65 1,16

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 16,15 16,20 8,60

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,92 2,29 0,92

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,02 3,21 1,58

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,19 2,35 0,96

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 7,12 7,85 3,46

Toplam: 120 69 20 64,00 53 57,54 55,96 38,03

TYT Türkçe EAd  ba BC EbDaCACCcDBCE   daCDaBCDABEDA

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

TYT Sosyal      eDBA DDAcCEC Dd     

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

TYT Matematik BCAEAdACECDd Bca   B BDCbC  C   E      D

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

TYT Fen bABBCDDDCCDcBACaAE A

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 2 71
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Göç 1 1 0 100
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Prizmalar 3 1 0 33
Kare 3 1 0 33
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Renkler 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HACER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,213 250,230 3 12 113 135 20303

Puanı Hesaplanan: 31 414 635 153310

Katılımlar: 12 31 416 647 158255

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 24,33 21,69 17,96

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,23 2,73 2,49

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,90 2,35 1,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,06 2,53 1,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,75 2,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,94 10,21 8,01

Matematik-1 30 20 7 18,25 61 13,88 13,56 7,44

Geometri 10 4 6 2,50 25 2,27 2,65 1,16

TYT Matematik 40 24 13 20,75 52 16,15 16,20 8,60

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,92 2,29 0,92

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,02 3,21 1,58

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,19 2,35 0,96

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 7,12 7,85 3,46

Toplam: 120 77 39 67,25 56 57,54 55,96 38,03

TYT Türkçe EAdcdDBCBCDEADaCcCCdDBCE ADCdCDaBCeABEed

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

TYT Sosyal BeCdBDDeADDDbcCEaADc     

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

TYT Matematik BdAEAbACECDbD  EDCcBCBeC CDCecCadaacEEEe

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

TYT Fen bABBdaDeCCDbBACbAdcA

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 9 4 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Göç 1 1 0 100
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Prizmalar 3 1 2 33
Kare 3 0 3 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Renkler 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVAGÜL ALPARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
377,303 250,230 2 5 49 58 9260

Puanı Hesaplanan: 31 414 635 153310

Katılımlar: 12 31 416 647 158255

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 24,33 21,69 17,96

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,23 2,73 2,49

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,90 2,35 1,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,06 2,53 1,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,75 2,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,94 10,21 8,01

Matematik-1 30 21 9 18,75 63 13,88 13,56 7,44

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,27 2,65 1,16

TYT Matematik 40 30 10 27,50 69 16,15 16,20 8,60

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,92 2,29 0,92

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,02 3,21 1,58

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,19 2,35 0,96

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 7,12 7,85 3,46

Toplam: 120 87 32 79,00 66 57,54 55,96 38,03

TYT Türkçe EAddBDBCBCDEAbaCACCdDBCEBADdCCDEBCeABceA

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

TYT Sosyal cDCAcDeBAcDDbcCECADd     

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

TYT Matematik BCcEAaACECDbDaAaDCbBdBDCbCDCCbCDEBCAEcED

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

TYT Fen EAdedD DCCDcBACDAcBb

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 11 3 79
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Göç 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 2 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Prizmalar 3 2 1 67
Kare 3 3 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Renkler 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,078 250,230 11 25 298 406 74281

Puanı Hesaplanan: 31 414 635 153310

Katılımlar: 12 31 416 647 158255

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 24,33 21,69 17,96

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,23 2,73 2,49

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,90 2,35 1,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,06 2,53 1,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,75 2,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,94 10,21 8,01

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 13,88 13,56 7,44

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,27 2,65 1,16

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21 16,15 16,20 8,60

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,92 2,29 0,92

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,02 3,21 1,58

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,19 2,35 0,96

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 7,12 7,85 3,46

Toplam: 120 45 32 37,00 31 57,54 55,96 38,03

TYT Türkçe EAcdBDae b EbDaC bCdDeCcBADaCaDbBCD d   

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

TYT Sosyal BbCAe   ADDDecCECbDc     

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

TYT Matematik BaAEAaAbEC bD         DCb         a     

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

TYT Fen  eB C a eCD   Ca aB 

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 6 4 43
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Göç 1 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 0 0 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0
Kare 3 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Renkler 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER SAVAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
328,740 250,230 6 17 142 175 25781

Puanı Hesaplanan: 31 414 635 153310

Katılımlar: 12 31 416 647 158255

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 24,33 21,69 17,96

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,23 2,73 2,49

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,90 2,35 1,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,06 2,53 1,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,75 2,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 9,94 10,21 8,01

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 13,88 13,56 7,44

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,27 2,65 1,16

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 16,15 16,20 8,60

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,92 2,29 0,92

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,02 3,21 1,58

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,19 2,35 0,96

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 7,12 7,85 3,46

Toplam: 120 70 28 63,00 53 57,54 55,96 38,03

TYT Türkçe dcEADaBDECaCaCADCCABADECABeCDDeaBCDAEBAD

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

TYT Sosyal CeBb e  baeADcCECDde     

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

TYT Matematik BACACEAbDbECB c      BbCDCCC     Dd  E  

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

TYT Fen Ad Da  CDDeBAcCbDcAE

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 13 1 93
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Göç 1 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 0 0 0
Bölgeler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0
Kare 3 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Renkler 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
379,278 250,230 1 4 48 56 8755

Puanı Hesaplanan: 31 414 635 153310

Katılımlar: 12 31 416 647 158255

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 24,33 21,69 17,96

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,23 2,73 2,49

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,90 2,35 1,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,53 1,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,75 2,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,94 10,21 8,01

Matematik-1 30 20 8 18,00 60 13,88 13,56 7,44

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,27 2,65 1,16

TYT Matematik 40 29 9 26,75 67 16,15 16,20 8,60

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,92 2,29 0,92

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,02 3,21 1,58

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,19 2,35 0,96

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 7,12 7,85 3,46

Toplam: 120 87 30 79,50 66 57,54 55,96 38,03

TYT Türkçe EedcaDeCBCDEAbDCACCAaBCEBADeCeDEBbDABEDe

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

TYT Sosyal BbC BDeBAbDDAcCECeDd     

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

TYT Matematik BCAEAdACECDbDBcEbCd  BDCbCDbCeCDEBCAEEcD

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

TYT Fen EAdBCDDDeCDEBACDcEcA

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 11 3 79
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Göç 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Prizmalar 3 3 0 100
Kare 3 3 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Renkler 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA UYGUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,873 250,230 4 13 117 142 21948

Puanı Hesaplanan: 31 414 635 153310

Katılımlar: 12 31 416 647 158255

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 24,33 21,69 17,96

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,23 2,73 2,49

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,90 2,35 1,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,53 1,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,75 2,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,94 10,21 8,01

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 13,88 13,56 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,27 2,65 1,16

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 16,15 16,20 8,60

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,92 2,29 0,92

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,02 3,21 1,58

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,19 2,35 0,96

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 7,12 7,85 3,46

Toplam: 120 72 24 66,00 55 57,54 55,96 38,03

TYT Türkçe deEADBBbaCBCaCADCbdBADEeABCCDDCbBCDAEBAD

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

TYT Sosyal CABbBae ADDADcCEeDe      

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

TYT Matematik BACACEAEDCb B D   B  BbCDCCCD           

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

TYT Fen ed eDBeCDD  AEacD Aa

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 14 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Göç 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 0 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0
Kare 3 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Renkler 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA SARUHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,318 250,230 7 20 191 239 39485

Puanı Hesaplanan: 31 414 635 153310

Katılımlar: 12 31 416 647 158255

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 24,33 21,69 17,96

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,23 2,73 2,49

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,90 2,35 1,67

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,06 2,53 1,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,75 2,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 9,94 10,21 8,01

Matematik-1 30 18 8 16,00 53 13,88 13,56 7,44

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,27 2,65 1,16

TYT Matematik 40 21 8 19,00 48 16,15 16,20 8,60

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 1,92 2,29 0,92

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,02 3,21 1,58

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,19 2,35 0,96

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 7,12 7,85 3,46

Toplam: 120 62 33 53,75 45 57,54 55,96 38,03

TYT Türkçe EAddBDaCBaDEADDbeCCcbBCEBADeCCDcBCeABcDc

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

TYT Sosyal   CA e  dbDDABCEC Dd     

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

TYT Matematik B AEAdACECDbD c Da dCBDCcCcCCbCD   A    

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

TYT Fen  dd eea   b   CDcEeA

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 11 3 79
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Göç 1 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 2 25
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Prizmalar 3 0 0 0
Kare 3 1 0 33
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Renkler 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞG 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,543 250,230 10 23 274 364 64927

Puanı Hesaplanan: 31 414 635 153310

Katılımlar: 12 31 416 647 158255

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 24,33 21,69 17,96

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,23 2,73 2,49

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,90 2,35 1,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,53 1,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,75 2,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,94 10,21 8,01

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 13,88 13,56 7,44

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,27 2,65 1,16

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 16,15 16,20 8,60

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,92 2,29 0,92

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 3,02 3,21 1,58

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,19 2,35 0,96

TYT Fen 20 7 12 4,00 20 7,12 7,85 3,46

Toplam: 120 51 40 41,00 34 57,54 55,96 38,03

TYT Türkçe EeBddDceBCaEAeaCdbCdbBCEdADedabEBCDABEDA

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

TYT Sosyal dcC ccD AeDDAcCECADc     

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

TYT Matematik BCAEA ACE         b  Be     d     C    e

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

TYT Fen EdecCeDebCba dCDdEcd

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 9 5 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Göç 1 1 0 100
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 4 1 1 25

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 1 0
Kare 3 1 0 33
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Renkler 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE SEVİNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,750 250,230 8 21 200 251 41020

Puanı Hesaplanan: 31 414 635 153310

Katılımlar: 12 31 416 647 158255

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 24,33 21,69 17,96

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,23 2,73 2,49

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,90 2,35 1,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,06 2,53 1,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,75 2,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,94 10,21 8,01

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 13,88 13,56 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,27 2,65 1,16

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 16,15 16,20 8,60

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,92 2,29 0,92

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,02 3,21 1,58

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,19 2,35 0,96

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 7,12 7,85 3,46

Toplam: 120 59 24 53,00 44 57,54 55,96 38,03

TYT Türkçe dcEAD BDECBCaCAbCCABdDEbABCeDDCbB D EBAD

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

TYT Sosyal CAB BdD ADDdDcCECD       

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

TYT Matematik BA AaEA DbbC  D         edC D           

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

TYT Fen ABa  cbCeDeaAEad B  

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 2 71
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Göç 1 1 0 100
Atmosfer ve İklim 1 0 0 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 4 1 2 25

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0
Kare 3 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Renkler 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA A 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,363 250,230 9 22 214 271 46058

Puanı Hesaplanan: 31 414 635 153310

Katılımlar: 12 31 416 647 158255

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 24,33 21,69 17,96

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,23 2,73 2,49

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,90 2,35 1,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,06 2,53 1,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,75 2,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,94 10,21 8,01

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 13,88 13,56 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,27 2,65 1,16

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 16,15 16,20 8,60

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,92 2,29 0,92

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,02 3,21 1,58

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,19 2,35 0,96

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 7,12 7,85 3,46

Toplam: 120 57 27 50,25 42 57,54 55,96 38,03

TYT Türkçe ddEADBdcECBbDCAbCbABADEbABCCDDaEBbDbEBAD

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

TYT Sosyal CAabBBeDADDdDcCECDBe     

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

TYT Matematik BA ACEAbDbE     C e  B  D C  b          

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

TYT Fen         b e A ae cAa

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 11 3 79
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Göç 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0
Kare 3 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİRSU  KARADAYI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,115 250,230 4 8 65 79 12016

Puanı Hesaplanan: 31 414 635 153310

Katılımlar: 11 31 416 647 158255

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 20,23 21,69 17,96

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,52 2,73 2,49

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,57 2,35 1,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,23 2,53 1,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,39 2,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,70 10,21 8,01

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 12,57 13,56 7,44

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,68 2,65 1,16

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61 15,25 16,20 8,60

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,55 2,29 0,92

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,36 3,21 1,58

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,25 2,35 0,96

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,16 7,85 3,46

Toplam: 120 82 26 75,50 63 53,34 55,96 38,03

TYT Türkçe EAdeBDeCBCDEADaCACb DBCEdADCCebaBCDABEDc

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

TYT Sosyal e CA DDBADDDdcCEC be     

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

TYT Matematik BCAEAbACECDbD AbbC B BDCbCDCC CDEB A  d 

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

TYT Fen bAdBdDDDeCDEBACeAEBA

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 9 4 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Göç 1 1 0 100
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Prizmalar 3 1 0 33
Kare 3 2 0 67
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Renkler 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA    K 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,910 250,230 5 10 90 110 16511

Puanı Hesaplanan: 31 414 635 153310

Katılımlar: 11 31 416 647 158255

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 20,23 21,69 17,96

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,52 2,73 2,49

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,57 2,35 1,67

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,23 2,53 1,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,39 2,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,70 10,21 8,01

Matematik-1 30 22 7 20,25 68 12,57 13,56 7,44

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,68 2,65 1,16

TYT Matematik 40 29 7 27,25 68 15,25 16,20 8,60

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,55 2,29 0,92

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,36 3,21 1,58

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,25 2,35 0,96

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,16 7,85 3,46

Toplam: 120 79 34 70,50 59 53,34 55,96 38,03

TYT Türkçe EAdcBDaCcbDaADaC bCAbaCEBADdaCDaBeeABEDe

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

TYT Sosyal BDCdBeaaADDDABCECeDd     

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

TYT Matematik BCAEAdACECDbDBcaDCbBCBDCbaDCC C EB AEE D

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

TYT Fen aAdBCDDDeCD BAC cEBd

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 4 71
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Göç 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Prizmalar 3 3 0 100
Kare 3 2 0 67
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Renkler 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA DAĞISTANLI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
391,855 250,230 2 3 32 36 5942

Puanı Hesaplanan: 31 414 635 153310

Katılımlar: 11 31 416 647 158255

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 20,23 21,69 17,96

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,52 2,73 2,49

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,57 2,35 1,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,23 2,53 1,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,39 2,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,70 10,21 8,01

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 12,57 13,56 7,44

Geometri 10 7 2 6,50 65 2,68 2,65 1,16

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74 15,25 16,20 8,60

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,55 2,29 0,92

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,36 3,21 1,58

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,25 2,35 0,96

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 8,16 7,85 3,46

Toplam: 120 90 26 83,50 70 53,34 55,96 38,03

TYT Türkçe dAEAbdaDECBCaCcDCCcacDbCeBCdDDCEBbDAEBbD

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

TYT Sosyal CABDBBDDADDdDcCECDdA     

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

TYT Matematik BACACEAdDbECBADDCEB dBbCDCCCD CBaDEEAcD 

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

TYT Fen ABEDDcCCDDCBAbCAD cE

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 9 5 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Göç 1 1 0 100
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Prizmalar 3 2 0 67
Kare 3 2 1 67
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Renkler 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KAYAR 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
375,393 250,230 3 6 53 62 9734

Puanı Hesaplanan: 31 414 635 153310

Katılımlar: 11 31 416 647 158255

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 20,23 21,69 17,96

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,52 2,73 2,49

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,57 2,35 1,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,23 2,53 1,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,39 2,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,70 10,21 8,01

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 12,57 13,56 7,44

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,68 2,65 1,16

TYT Matematik 40 16 7 14,25 36 15,25 16,20 8,60

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,55 2,29 0,92

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,36 3,21 1,58

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,25 2,35 0,96

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 8,16 7,85 3,46

Toplam: 120 83 18 78,50 65 53,34 55,96 38,03

TYT Türkçe EAdABDBCBCDEAbaCbCCADBCEBADCCeDEBCDABEDA

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

TYT Sosyal BeCeBDDBADDDbcCEC Da     

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

TYT Matematik BCAEAbAaaCDbD  b     BDebCDCC          D

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

TYT Fen EAB CDDDCCDEBACDAEaA

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 13 1 93
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Göç 1 1 0 100
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Prizmalar 3 1 0 33
Kare 3 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Renkler 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ÖZDEMİR 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
146,400 250,230 11 31 413 627 151222

Puanı Hesaplanan: 31 414 635 153310

Katılımlar: 11 31 416 647 158255

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 16 1,00 3 20,23 21,69 17,96

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,52 2,73 2,49

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,57 2,35 1,67

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,23 2,53 1,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,39 2,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 8 1,00 5 9,70 10,21 8,01

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 12,57 13,56 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,68 2,65 1,16

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 15,25 16,20 8,60

Toplam: 120 8 26 1,50 1 53,34 55,96 38,03

TYT Türkçe E de bd     cb   dCe cbaBADaee cd       

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

TYT Sosyal      ceBce Ddc Ee  e     

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

TYT Matematik   d  a                                  

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 2 5 14
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Göç 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 4 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0
Kare 3 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA GÜL AYÇİÇEK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,340 250,230 9 28 371 528 112597

Puanı Hesaplanan: 31 414 635 153310

Katılımlar: 11 31 416 647 158255

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 14 10,50 26 20,23 21,69 17,96

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,52 2,73 2,49

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 2,57 2,35 1,67

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,23 2,53 1,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,39 2,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 9,70 10,21 8,01

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 12,57 13,56 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,68 2,65 1,16

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 15,25 16,20 8,60

Toplam: 120 30 29 22,75 19 53,34 55,96 38,03

TYT Türkçe BdEADed dCcbaC abCdBdeECAd CDbC         

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

TYT Sosyal CABeda edbedbcCECDBA     

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

TYT Matematik Bc dCEA a b          B  DaC             

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 4 3 29
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Göç 1 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 4 2 0 50

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0
Kare 3 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN H KARAKIR 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,435 250,230 10 30 404 609 143722

Puanı Hesaplanan: 31 414 635 153310

Katılımlar: 11 31 416 647 158255

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 20 7,00 18 20,23 21,69 17,96

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,52 2,73 2,49

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,57 2,35 1,67

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,23 2,53 1,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,39 2,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 11 2,25 11 9,70 10,21 8,01

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 2,55 2,29 0,92

Kimya 7 1 4 0,00 0 3,36 3,21 1,58

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,25 2,35 0,96

TYT Fen 20 1 10 -1,50 -8 8,16 7,85 3,46

Toplam: 120 18 41 7,75 6 53,34 55,96 38,03

TYT Türkçe eeddaaB    Cb ceCCbcd ECeaedDDa BbaeEB D

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

TYT Sosyal CcaD aeadD eDcb C cb     

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

TYT Fen d dea edbeC  b c    

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 6 7 43
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 2 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita Okuryazarlığı 1 0 1 0
Göç 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Renkler 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre Zarı 2 0 1 0
Mitoz 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,860 250,230 6 15 128 159 23642

Puanı Hesaplanan: 31 414 635 153310

Katılımlar: 11 31 416 647 158255

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 20,23 21,69 17,96

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,52 2,73 2,49

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,57 2,35 1,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,23 2,53 1,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,39 2,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,70 10,21 8,01

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 12,57 13,56 7,44

Geometri 10 4 3 3,25 33 2,68 2,65 1,16

TYT Matematik 40 26 7 24,25 61 15,25 16,20 8,60

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,55 2,29 0,92

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,36 3,21 1,58

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,25 2,35 0,96

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 8,16 7,85 3,46

Toplam: 120 73 34 64,50 54 53,34 55,96 38,03

TYT Türkçe dcEADcBDECcCaCbDCCdB aEbABCCDDaEBbDbEBAD

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

TYT Sosyal CABD BeceDDdDcCEaDBA     

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

TYT Matematik BACACEAEDCECBADDaa CdBbCDCC   CBaDd Ad  

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

TYT Fen Ad ca eCDeeBA CbacA 

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 3 71
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Göç 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Bölgeler 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 2 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Prizmalar 3 1 0 33
Kare 3 1 2 33
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Renkler 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN AKCAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,228 250,230 8 24 296 402 73310

Puanı Hesaplanan: 31 414 635 153310

Katılımlar: 11 31 416 647 158255

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 11 16,25 41 20,23 21,69 17,96

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,52 2,73 2,49

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,57 2,35 1,67

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,23 2,53 1,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,39 2,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 9,70 10,21 8,01

Matematik-1 30 14 12 11,00 37 12,57 13,56 7,44

Geometri 10 1 3 0,25 3 2,68 2,65 1,16

TYT Matematik 40 15 15 11,25 28 15,25 16,20 8,60

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,55 2,29 0,92

Kimya 7 1 4 0,00 0 3,36 3,21 1,58

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,25 2,35 0,96

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 8,16 7,85 3,46

Toplam: 120 49 46 37,50 31 53,34 55,96 38,03

TYT Türkçe EAdeBDabBC EADbCcCbbb   dADCC   B eABE  

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

TYT Sosyal BeCdabDBADeadBCdC De     

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

TYT Matematik BCAEA ACE DbDac bCc aaDdbCedCe e a e   D

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

TYT Fen b dB ee edbE dCDeacA

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 6 2 43
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Göç 1 1 0 100
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 3 25
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 4 2 0 50

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Prizmalar 3 1 1 33
Kare 3 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İvme 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Renkler 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA DURGUT 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
392,810 250,230 1 2 30 34 5746

Puanı Hesaplanan: 31 414 635 153310

Katılımlar: 11 31 416 647 158255

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 20,23 21,69 17,96

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,52 2,73 2,49

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,57 2,35 1,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,23 2,53 1,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,39 2,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 9,70 10,21 8,01

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 12,57 13,56 7,44

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,68 2,65 1,16

TYT Matematik 40 26 7 24,25 61 15,25 16,20 8,60

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,55 2,29 0,92

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,36 3,21 1,58

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,25 2,35 0,96

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,16 7,85 3,46

Toplam: 120 89 19 84,25 70 53,34 55,96 38,03

TYT Türkçe BdEADaBDECBCDCbDCCAadDECABCCDDCbBCDAEBAD

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

TYT Sosyal CAB  BD ADDADcC CDd      

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

TYT Matematik BAaACEAbDbECB Db bBa B CDCCCD CB DE AcDE

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

TYT Fen ABaDDBCCDDCBAcCAbBAa

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 12 2 86
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Göç 1 1 0 100
Atmosfer ve İklim 1 0 0 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Prizmalar 3 3 0 100
Kare 3 2 0 67
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Renkler 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,305 250,230 7 18 155 189 29145

Puanı Hesaplanan: 31 414 635 153310

Katılımlar: 11 31 416 647 158255

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 20,23 21,69 17,96

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,52 2,73 2,49

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,57 2,35 1,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,23 2,53 1,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,39 2,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,70 10,21 8,01

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 12,57 13,56 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,68 2,65 1,16

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 15,25 16,20 8,60

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,55 2,29 0,92

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,36 3,21 1,58

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,25 2,35 0,96

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 8,16 7,85 3,46

Toplam: 120 65 18 60,50 50 53,34 55,96 38,03

TYT Türkçe BdEAD BDECBCaCAbCCAB DEbA CCDDCEBbDAEBeD

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

TYT Sosyal CeBcBBD ADDADcCECDd      

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

TYT Matematik BA AC AdDbE  cD                         

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

TYT Fen AB DD  CDeeBAECAbcAa

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 2 71
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Göç 1 1 0 100
Atmosfer ve İklim 1 0 0 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 4 1 1 25

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0
Kare 3 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Renkler 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARHAN KÖSE 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
343,020 250,230 4 11 109 131 20003

Puanı Hesaplanan: 31 414 635 153310

Katılımlar: 5 31 416 647 158255

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 8 14,00 35 24,65 21,69 17,96

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,00 2,73 2,49

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,80 2,35 1,67

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,00 2,53 1,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,50 2,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 12,30 10,21 8,01

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 17,20 13,56 7,44

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,85 2,65 1,16

TYT Matematik 40 32 6 30,50 76 22,05 16,20 8,60

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,65 2,29 0,92

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,05 3,21 1,58

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 4,05 2,35 0,96

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 12,75 7,85 3,46

Toplam: 120 74 28 67,00 56 71,75 55,96 38,03

TYT Türkçe aAddBDaCBCDEAbaCbCCAbBCE                

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

TYT Sosyal BDCAceeBADDbbcCECcDd     

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

TYT Matematik BCAEAEACECDbDBAbbC B BDCbCDCCACDEBaAcEED

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

TYT Fen EAdBCDcDeCDEBACbcEcA

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 2 0 14
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Göç 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Prizmalar 3 3 0 100
Kare 3 2 1 67
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Renkler 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR KOÇ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
406,560 250,230 1 1 19 21 3546

Puanı Hesaplanan: 31 414 635 153310

Katılımlar: 5 31 416 647 158255

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 24,65 21,69 17,96

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,00 2,73 2,49

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,80 2,35 1,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,00 2,53 1,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,50 2,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,30 10,21 8,01

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 17,20 13,56 7,44

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,85 2,65 1,16

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 22,05 16,20 8,60

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,65 2,29 0,92

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,05 3,21 1,58

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,05 2,35 0,96

TYT Fen 20 19 0 19,00 95 12,75 7,85 3,46

Toplam: 120 92 13 88,75 74 71,75 55,96 38,03

TYT Türkçe EAdcBDBCBCDEADDCbCCdDBCEdADCCCDaBCDABEDA

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

TYT Sosyal BDCAB aBADDDecCECADd     

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

TYT Matematik BCAEAdACECDCDB    d  BDCbCDCC  D   A EE 

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

TYT Fen  ABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 12 2 86
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Göç 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 0 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Prizmalar 3 1 0 33
Kare 3 1 0 33
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Renkler 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
K C 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,970 250,230 3 9 83 102 15137

Puanı Hesaplanan: 31 414 635 153310

Katılımlar: 5 31 416 647 158255

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 24,65 21,69 17,96

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,00 2,73 2,49

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,80 2,35 1,67

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,00 2,53 1,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,50 2,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,30 10,21 8,01

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 17,20 13,56 7,44

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,85 2,65 1,16

TYT Matematik 40 25 6 23,50 59 22,05 16,20 8,60

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,65 2,29 0,92

Kimya 7 4 3 3,25 46 5,05 3,21 1,58

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 4,05 2,35 0,96

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 12,75 7,85 3,46

Toplam: 120 80 31 72,25 60 71,75 55,96 38,03

TYT Türkçe ddEADaBDECBCaCAeCCAedbECABCCDDaEBCDAcBAD

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

TYT Sosyal CABeBBeDADDcDcbECDdA     

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

TYT Matematik BbCACEAEDbbCBcDDCb C  bCDCCCD   CD EAE  

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

TYT Fen ABceDcbCDDeeAbCADcbE

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 4 71
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Göç 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0
Kare 3 2 0 67
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Renkler 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ SEVİNÇ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,955 250,230 5 19 187 232 38490

Puanı Hesaplanan: 31 414 635 153310

Katılımlar: 5 31 416 647 158255

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 24,65 21,69 17,96

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,00 2,73 2,49

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,80 2,35 1,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,00 2,53 1,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,50 2,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,30 10,21 8,01

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 17,20 13,56 7,44

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,85 2,65 1,16

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 22,05 16,20 8,60

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,65 2,29 0,92

Kimya 7 3 3 2,25 32 5,05 3,21 1,58

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 4,05 2,35 0,96

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 12,75 7,85 3,46

Toplam: 120 60 23 54,25 45 71,75 55,96 38,03

TYT Türkçe BAEADcB aCBCaCbDbCABAbEC     cCEBCDAEBAe

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

TYT Sosyal CABDBBDbAeDADcCcCDBA     

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

TYT Matematik BA Aa AdDb CB D   B               E     

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

TYT Fen AB a cbbDee AECcbB E

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 9 2 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Göç 1 1 0 100
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 4 1 2 25

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0
Kare 3 1 0 33
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Renkler 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,448 250,230 2 7 62 75 11099

Puanı Hesaplanan: 31 414 635 153310

Katılımlar: 5 31 416 647 158255

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 24,65 21,69 17,96

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 4,00 2,73 2,49

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,80 2,35 1,67

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,00 2,53 1,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,50 2,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 12,30 10,21 8,01

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 17,20 13,56 7,44

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,85 2,65 1,16

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 22,05 16,20 8,60

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,65 2,29 0,92

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,05 3,21 1,58

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,05 2,35 0,96

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 12,75 7,85 3,46

Toplam: 120 83 26 76,50 64 71,75 55,96 38,03

TYT Türkçe EAdABDcCBCDEADaCACCdDBbE ADCdeDbBbDABEac

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

TYT Sosyal BcCAaDeBAbeDbcCECADe     

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

TYT Matematik BCAE dACE DbDB acC   BDC CD CACDcB A EED

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

TYT Fen EAdBCaDDCCDEBACDAEBA

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 7 6 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Göç 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Prizmalar 3 3 0 100
Kare 3 1 1 33
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Renkler 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA UYGUN 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,085 250,230 3 29 402 605 142368

Puanı Hesaplanan: 31 414 635 153310

Katılımlar: 3 31 416 647 158255

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 10 4,50 11 11,58 21,69 17,96

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,42 2,73 2,49

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,67 2,35 1,67

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,42 2,53 1,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 1,17 2,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 9,67 10,21 8,01

Toplam: 120 12 14 8,50 7 32,92 55,96 38,03

TYT Türkçe  Ade DB     bc   Cbdb Cb ADae           

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

TYT Sosyal deCA  b Ae    C C        

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 1 2 7
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita Okuryazarlığı 1 0 0 0
Göç 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 0 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN YÖRÜK 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,930 250,230 2 27 358 504 106845

Puanı Hesaplanan: 31 414 635 153310

Katılımlar: 3 31 416 647 158255

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 32 0,00 0 11,58 21,69 17,96

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,42 2,73 2,49

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,67 2,35 1,67

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,42 2,53 1,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,17 2,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,67 10,21 8,01

Matematik-1 30 16 14 12,50 42 9,83 13,56 7,44

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,33 2,65 1,16

TYT Matematik 40 17 14 13,50 34 10,17 16,20 8,60

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,58 2,29 0,92

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,33 3,21 1,58

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,58 2,35 0,96

TYT Fen 20 1 10 -1,50 -8 1,50 7,85 3,46

Toplam: 120 40 62 24,50 20 32,92 55,96 38,03

TYT Türkçe cAdebaaaaCdeDaAcCabaceECbddeDaebadeeaeca

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

TYT Sosyal CABDBBDeADedDBCECade     

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

TYT Matematik BAedCEAaDCECBccbabddEebCebCCDA      A   

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

TYT Fen Aecee  eb    d  b ed

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 1 13 7
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 3 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Göç 1 1 0 100
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 2 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
KONU BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0
Kare 3 1 0 33
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Renkler 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÖZDEMİR 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,873 250,230 1 14 120 147 22343

Puanı Hesaplanan: 31 414 635 153310

Katılımlar: 3 31 416 647 158255

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 11,58 21,69 17,96

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,42 2,73 2,49

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,67 2,35 1,67

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,42 2,53 1,89

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,17 2,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,67 10,21 8,01

Matematik-1 30 19 8 17,00 57 9,83 13,56 7,44

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 2,65 1,16

TYT Matematik 40 19 8 17,00 43 10,17 16,20 8,60

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,58 2,29 0,92

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,33 3,21 1,58

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,58 2,35 0,96

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 1,50 7,85 3,46

Toplam: 120 72 25 65,75 55 32,92 55,96 38,03

TYT Türkçe EAdeBDBeBC aADaCdCCADBCEBADCCCDEBCDABEDc

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

TYT Sosyal BDCdBDDBAbDDAcCEaeDd     

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

TYT Matematik cCAEAbACEaDbDBcEDCbBCBD bC dC           

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

TYT Fen  Ad  D D C   dCbA cA

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 13 1 93
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Harita Okuryazarlığı 1 1 0 100
Göç 1 1 0 100
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Bölgeler 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Prizmalar 3 0 0 0
Kare 3 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
KONU BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%
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