
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2 41 41 41 22683

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,6 10,9 18,86 11,9 3,5 11,04 15,3 3,7 14,42 6,4 3,4 5,53 55,2 21,5 49,85 281,700

Okul Ortalaması 23,3 11,8 20,40 13,5 3,4 12,69 16,8 3,1 15,99 7,5 3,3 6,66 61,1 21,5 55,74 304,380

KATILIMLAR

1 0 DİLARA DAĞISTANLI  M 33 7 31,25 15 5 13,75 38 1 37,75 18 1 17,75 104 14 100,50 442,158 1 1 1 1 592

2 0 EBRAR KOÇ  MA 30 10 27,50 18 1 17,75 31 1 30,75 18 1 17,75 97 13 93,75 422,260 1 2 2 2 1421

3 0 BİRSU KARADAYI  M 30 8 28,00 17 2 16,50 33 2 32,50 17 3 16,25 97 15 93,25 420,625 2 3 3 3 1505

4 0 SENA D   33 7 31,25 15 5 13,75 33 6 31,50 17 3 16,25 98 21 92,75 418,693 1 4 4 4 1608

5 0 SÜMEYYE  MA 29 9 26,75 15 3 14,25 34 2 33,50 18 2 17,50 96 16 92,00 417,063 2 5 5 5 1694

6 0 KEMAL C  MA 30 9 27,75 18 2 17,50 34 4 33,00 14 4 13,00 96 19 91,25 414,488 3 6 6 6 1827

7 0 BURAK KAHRAMAN   28 11 25,25 18 2 17,50 32 5 30,75 18 2 17,50 96 20 91,00 414,238 2 7 7 7 1843

8 0 İREM  M 26 11 23,25 16 3 15,25 34 0 34,00 12 5 10,75 88 19 83,25 390,823 3 8 8 8 3199

9 0 KAYRA  M 34 6 32,50 17 2 16,50 17 0 17,00 15 5 13,75 83 13 79,75 379,170 4 9 9 9 3949

10 0 ÖMER ÖZDEMİR  ME 32 7 30,25 18 1 17,75 26 3 25,25 5 2 4,50 81 13 77,75 373,053 1 10 10 10 4337

11 0 SEHER SAVAŞ   26 8 24,00 13 5 11,75 27 1 26,75 12 6 10,50 78 20 73,00 359,760 3 11 11 11 5347

12 0 ESAT VAROL   24 11 21,25 17 2 16,50 19 8 17,00 16 2 15,50 76 23 70,25 352,013 4 12 12 12 5930

13 0 REYYAN KAYAR  MA 26 10 23,50 15 3 14,25 22 3 21,25 12 3 11,25 75 19 70,25 351,550 4 13 13 13 5973

14 0 FEYZA   22 10 19,50 12 2 11,50 25 2 24,50 14 2 13,50 73 16 69,00 348,385 5 14 14 14 6208

15 0 SEVGİ SEVİNÇ  MA 26 11 23,25 17 3 16,25 19 2 18,50 11 3 10,25 73 19 68,25 345,503 5 15 15 15 6429

16 0 FURKAN  M 21 9 18,75 14 3 13,25 27 0 27,00 9 2 8,50 71 14 67,50 343,753 5 16 16 16 6557

17 1 AHSEN  MA 29 7 27,25 17 1 16,75 13 3 12,25 9 4 8,00 68 15 64,25 332,813 6 17 17 17 7391

18 0 SENA UYGUN   27 13 23,75 15 3 14,25 19 2 18,50 8 9 5,75 69 27 62,25 327,138 6 18 18 18 7849

19 0 A L   17 15 13,25 17 0 17,00 17 1 16,75 13 3 12,25 64 19 59,25 319,703 7 19 19 19 8463

20 0 ZEHRA A   29 11 26,25 15 5 13,75 16 4 15,00 5 2 4,50 65 22 59,50 318,458 8 20 20 20 8570

21 0 HAVVANUR ÖZTÜRK  M 26 10 23,50 14 3 13,25 20 0 20,00 3 2 2,50 63 15 59,25 317,980 6 21 21 21 8620

22 0 SUDE SEVİNÇ   23 9 20,75 10 2 9,50 15 5 13,75 11 3 10,25 59 19 54,25 303,548 9 22 22 22 9950

23 0 EBRAR   29 8 27,00 14 4 13,00 12 4 11,00 3 3 2,25 58 19 53,25 299,395 10 23 23 23 10333

24 0 HÜSEYİN DEMİRCİ  MB 29 11 26,25 16 4 15,00 10 5 8,75 4 6 2,50 59 26 52,50 297,238 1 24 24 24 10549

25 0 MEMATİ BAŞŞ  M 24 12 21,00 16 3 15,25 14 0 14,00 1 0 1,00 55 15 51,25 294,085 7 25 25 25 10884

26 0 EREN YÖRÜK  MB 19 21 13,75 16 4 15,00 18 11 15,25 3 7 1,25 56 43 45,25 276,918 2 26 26 26 12515

27 0 F K  MA 22 15 18,25 13 4 12,00 11 3 10,25 4 4 3,00 50 26 43,50 271,118 7 27 27 27 13102

28 0 AYŞE H TETİK   26 11 23,25 12 6 10,50 11 5 9,75 0 1 -0,25 49 23 43,25 269,583 11 28 28 28 13288

29 0 FATMA GÜL AYÇİÇEK  M 19 12 16,00 18 1 17,75 8 1 7,75 1 1 0,75 46 15 42,25 267,545 8 29 29 29 13489

30 0 ÖZLEM TATLI  M 28 7 26,25 13 2 12,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 45 11 42,25 266,173 9 30 30 30 13628

31 0 ADİL GEZER  M 20 10 17,50 12 2 11,50 8 2 7,50 4 6 2,50 44 20 39,00 257,605 10 31 31 31 14442

32 0 KA  M 22 17 17,75 17 3 16,25 3 12 0,00 1 3 0,25 43 35 34,25 243,138 11 32 32 32 15854

33 0 Y  M 23 14 19,50 5 5 3,75 12 2 11,50 0 2 -0,50 40 23 34,25 242,880 12 33 33 33 15878

34 0 İKBAL  M 19 14 15,50 11 5 9,75 3 1 2,75 3 2 2,50 36 22 30,50 232,195 13 34 34 34 16785

35 0 SUDE   17 12 14,00 6 4 5,00 8 3 7,25 3 8 1,00 34 27 27,25 222,515 12 35 35 35 17507

36 0 MUSTAFA GÜNEY  M 14 17 9,75 11 4 10,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 27 25 20,75 203,388 14 36 36 36 18815

37 0 MELİKE K  M 15 17 10,75 12 8 10,00 27 25 20,75 203,268 15 37 37 37 18821

38 0 A  E A  MA 9 23 3,25 4 2 3,50 8 1 7,75 3 6 1,50 24 32 16,00 189,958 8 38 38 38 19518

39 0 A A  M 11 20 6,00 10 8 8,00 0 5 -1,25 0 4 -1,00 21 37 11,75 176,665 16 39 39 39 20099

40 0 SUDE AKŞİT  M 7 14 3,50 2 7 0,25 1 1 0,75 1 7 -0,75 11 29 3,75 152,840 17 40 40 40 20915

41 0 MCAN   3 18 -1,50 4 5 2,75 3 11 0,25 1 5 -0,25 11 39 1,25
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Okul

(41)
23,34 11,76 20,40 2,90 1,07 2,63 3,12 1,00 2,87 3,32 0,83 3,11 4,20 0,49 4,07 14,61 2,93 13,88 2,15 0,15 2,11 2,39 1,15 2,10 2,80 0,78 2,61 2,29 1,39 1,95 61,12 21,55 55,73 304,380

İlçe
(41)

23,34 11,76 20,40 2,90 1,07 2,63 3,12 1,00 2,87 3,32 0,83 3,11 4,20 0,49 4,07 14,61 2,93 13,88 2,15 0,15 2,11 2,39 1,15 2,10 2,80 0,78 2,61 2,29 1,39 1,95 61,12 21,55 55,73 304,380

İl
(41)

23,34 11,76 20,40 2,90 1,07 2,63 3,12 1,00 2,87 3,32 0,83 3,11 4,20 0,49 4,07 14,61 2,93 13,88 2,15 0,15 2,11 2,39 1,15 2,10 2,80 0,78 2,61 2,29 1,39 1,95 61,12 21,55 55,73 304,380

Genel
(22683)

21,59 10,94 18,86 2,61 1,26 2,30 2,89 0,82 2,68 2,83 0,81 2,63 3,58 0,61 3,43 12,90 3,20 12,10 2,43 0,45 2,32 2,11 1,39 1,76 2,20 0,94 1,97 2,06 1,05 1,80 55,20 21,47 49,85 281,700

Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
  

(13)
23,38 11,08 20,62 2,38 1,31 2,06 3,08 0,77 2,88 3,38 1,00 3,13 4,08 0,38 3,98 15,62 4,00 14,62 2,62 0,38 2,52 2,92 1,15 2,63 3,77 1,00 3,52 2,62 1,62 2,21 63,85 22,69 58,17 304,110

 M
(17)

21,88 12,06 18,87 2,94 1,00 2,69 2,88 1,35 2,54 3,18 0,76 2,99 3,94 0,76 3,75 11,88 1,76 11,44 1,29 0,06 1,28 1,53 0,94 1,29 1,76 0,59 1,62 1,71 1,12 1,43 52,99 20,40 47,90 284,370

 MA
(8)

25,13 11,75 22,19 3,25 0,88 3,03 3,38 0,63 3,22 3,38 0,63 3,22 4,63 0,25 4,56 17,75 2,38 17,16 3,75 0,00 3,75 3,50 1,38 3,16 4,38 0,75 4,19 3,25 1,25 2,94 72,40 19,90 67,42 343,090

 MB
(2)

24,00 16,00 20,00 4,00 1,00 3,75 3,50 1,50 3,12 3,50 1,50 3,12 5,00 0,00 5,00 14,00 8,00 12,00 1,50 2,50 0,88 0,50 1,50 0,12 1,50 2,50 0,88 57,50 34,50 48,87 287,080

 ME
(1)

32,00 7,00 30,25 4,00 1,00 3,75 5,00 0,00 5,00 4,00 0,00 4,00 5,00 0,00 5,00 24,00 3,00 23,25 2,00 0,00 2,00 3,00 0,00 3,00 2,00 2,00 1,50 81,00 13,00 77,75 373,050

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ okulunda 41 5

TAVŞANLI ilçesinde 41 5 1
KÜTAHYA ilinde 41 5 1 1

Genelde 22683 1678 228 84 43

DERECELER

Genelde sınava 228 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 75. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

4 2,88 1,07 72

[+] CÜMLEDE ANLAM 2 1,59 0,39 79

[+] CÜMLEDE ANLAM 2 1,24 0,63 62

[-] SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0,34 0,22 34

[+] SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3,29 1,15 66

[+] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0,56 0,29 56

[-] EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0,46 0,37 46

[-] CÜMLE TÜRLERİ 1 0,27 0,20 27

[-] FİİLİMSİLER 1 0,49 0,20 49

[+] PARAGRAF YORUMU 18 9,71 5,83 54

[+] ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,90 0,07 90

[+] PARAGRAFIN YAPISI 3 1,61 1,34 54

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK
DÜNYASI

1 0,76 0,10 76

[+] DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0,59 0,17 59

[+] KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM
DÜZENİ

1 0,59 0,17 59

[-] ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE
STRATEJİSİ (1774-1914)

1 0,46 0,27 46

[+] MİLLÎ MÜCADELE 1 0,56 0,22 56

[+] ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0,54 0,32 54

Coğrafya-1
[-] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0,46 0,39 46

[-] DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,46 0,15 46

[+] BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,59 0,34 59

[+] KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE
ÜLKELER (9.SINIF)

1 0,78 0 78

[+] ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0,83 0,12 83

Felsefe
[+] 15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,83 0,05 83

[+] 20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,90 0 90

[+] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 1,05 0,44 52

[+] FELSEFEYİ TANIMA 1 0,54 0,34 54

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] İSLAM VE İBADET 1 0,78 0,15 78

[+] ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 2,46 0,32 82

[+] DİN VE HAYAT 1 0,95 0,02 95

Felsefe (Seçmeli)
[-] 20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

[-] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

1 0 0 0

[-] FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

[-] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] RASYONEL SAYILAR 2 1,41 0,17 71

[+] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1,22 0,12 61

[+] SAYILAR 4 2,37 0,56 59

[-] BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE
EŞİTSİZLİKLER

1 0,46 0,07 46

[-] MUTLAK DEĞER 1 0,46 0,20 46

[-] PROBLEMLER 13 5,61 1,07 43

[+] KÜMELER 1 0,80 0,07 80

[-] FONKSİYONLAR 1 0,34 0,22 34

[+] MANTIK 1 0,61 0,15 61

[+] VERİ 1 0,68 0,02 68

[-] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0,12 0,17 12

[-] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0,32 0,05 32

[-] OLASILIK 1 0,20 0,05 20

Geometri
[-] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0,27 0,05 27

[-] ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI
İLİŞKİLERİ

1 0,20 0 20

[-] ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE
YARDIMCI ELEMANLAR

2 0,41 0,02 21

[-] ÖZEL ÜÇGENLER 1 0,24 0,05 24

[-] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0,61 0 20

[-] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0,41 0,02 21

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0,39 0,17 39

[-] MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0,49 0,07 49

[-] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0,37 0,17 37

[-] ISI VE SICAKLIK 1 0,29 0,27 29

[-] ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0,10 0,27 10

[+] HAREKET VE KUVVET 1 0,56 0,07 56

[-] OPTİK 1 0,20 0,12 20

Kimya
[-] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0,39 0,12 39

[-] KİMYASAL TÜRLER ARASI
ETKİLEŞİMLER

1 0,46 0,02 46

[-] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0,29 0,17 29

[-] KİMYA HER YERDE 1 0,46 0 46

[+] KARIŞIMLAR 1 0,51 0,10 51

[-] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 0,37 0,05 37

[-] MADDENİN HÂLLERİ 1 0,32 0,32 32

Biyoloji
[-] HÜCRE 1 0,37 0,24 37

[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,32 0,22 32

[-] CANLILAR DÜNYASI 1 0,27 0,29 27

[+] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,51 0,39 51

[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,29 0,12 29

[+] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,54 0,12 54



 ME ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
 ME

(1)
32,00 7,00 30,25 4,00 1,00 3,75 5,00 0,00 5,00 4,00 0,00 4,00 5,00 0,00 5,00 24,00 3,00 23,25 2,00 0,00 2,00 3,00 0,00 3,00 2,00 2,00 1,50 81,00 13,00 77,75 373,050

Okul
(41)

23,34 11,76 20,40 2,90 1,07 2,63 3,12 1,00 2,87 3,32 0,83 3,11 4,20 0,49 4,07 14,61 2,93 13,88 2,15 0,15 2,11 2,39 1,15 2,10 2,80 0,78 2,61 2,29 1,39 1,95 61,12 21,55 55,73 304,380

İlçe
(41)

23,34 11,76 20,40 2,90 1,07 2,63 3,12 1,00 2,87 3,32 0,83 3,11 4,20 0,49 4,07 14,61 2,93 13,88 2,15 0,15 2,11 2,39 1,15 2,10 2,80 0,78 2,61 2,29 1,39 1,95 61,12 21,55 55,73 304,380

İl
(41)

23,34 11,76 20,40 2,90 1,07 2,63 3,12 1,00 2,87 3,32 0,83 3,11 4,20 0,49 4,07 14,61 2,93 13,88 2,15 0,15 2,11 2,39 1,15 2,10 2,80 0,78 2,61 2,29 1,39 1,95 61,12 21,55 55,73 304,380

Genel
(22683)

21,59 10,94 18,86 2,61 1,26 2,30 2,89 0,82 2,68 2,83 0,81 2,63 3,58 0,61 3,43 12,90 3,20 12,10 2,43 0,45 2,32 2,11 1,39 1,76 2,20 0,94 1,97 2,06 1,05 1,80 55,20 21,47 49,85 281,700

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
 ME şubesinde 1

Okulunuzda 41 5
TAVŞANLI ilçesinde 41 5 1

KÜTAHYA ilinde 41 5 1 1
Genelde 22683 1678 228 84 43

DERECELER

Genelde sınava 1678 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 168. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 5 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 1. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 5 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 1. oldu

Okulunuzda sınava 5 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 1. oldu
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 ME ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

4 4,00 0 100

[+] CÜMLEDE ANLAM 2 2,00 0 100

[+] CÜMLEDE ANLAM 2 2,00 0 100

[-] SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1,00 0

[+] SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4,00 1,00 80

[+] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1,00 0 100

[-] EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1,00 0

[-] CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

[+] FİİLİMSİLER 1 1,00 0 100

[+] PARAGRAF YORUMU 18 16,00 2,00 89

[+] ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 1,00 0 100

[-] PARAGRAFIN YAPISI 3 1,00 2,00 33

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK
DÜNYASI

1 1,00 0 100

[+] DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1,00 0 100

[+] KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM
DÜZENİ

1 1,00 0 100

[+] ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE
STRATEJİSİ (1774-1914)

1 1,00 0 100

[+] MİLLÎ MÜCADELE 1 1,00 0 100

[-] ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1,00 0

Coğrafya-1
[+] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1,00 0 100

[+] DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1,00 0 100

[+] BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1,00 0 100

[+] KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE
ÜLKELER (9.SINIF)

1 1,00 0 100

[+] ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1,00 0 100

Felsefe
[+] 15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1,00 0 100

[+] 20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1,00 0 100

[+] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 1,00 0 50

[+] FELSEFEYİ TANIMA 1 1,00 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] İSLAM VE İBADET 1 1,00 0 100

[+] ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 3,00 0 100

[+] DİN VE HAYAT 1 1,00 0 100

Felsefe (Seçmeli)
[-] 20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

[-] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

1 0 0 0

[-] FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

[-] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] RASYONEL SAYILAR 2 2,00 0 100

[+] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2,00 0 100

[+] SAYILAR 4 3,00 1,00 75

[+] BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER
VE EŞİTSİZLİKLER

1 1,00 0 100

[+] MUTLAK DEĞER 1 1,00 0 100

[+] PROBLEMLER 13 10,00 2,00 77

[+] KÜMELER 1 1,00 0 100

[+] FONKSİYONLAR 1 1,00 0 100

[+] MANTIK 1 1,00 0 100

[+] VERİ 1 1,00 0 100

[+] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1,00 0 100

[-] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0 0 0

[-] OLASILIK 1 0 0 0

Geometri
[-] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

[-] ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI
İLİŞKİLERİ

1 0 0 0

[+] ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE
YARDIMCI ELEMANLAR

2 1,00 0 50

[+] ÖZEL ÜÇGENLER 1 1,00 0 100

[-] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

[-] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1,00 0 100

[+] MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1,00 0 100

[-] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

[-] ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

[-] ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

[+] HAREKET VE KUVVET 1 1,00 0 100

[-] OPTİK 1 0 0 0

Kimya
[-] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

[-] KİMYASAL TÜRLER ARASI
ETKİLEŞİMLER

1 0 0 0

[-] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

[-] KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

[-] KARIŞIMLAR 1 0 0 0

[-] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 0 0 0

[-] MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji
[+] HÜCRE 1 1,00 0 100

[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

[-] CANLILAR DÜNYASI 1 0 1,00 0

[-] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0 1,00 0

[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

[+] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1,00 0 100



 MA ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
 MA

(8)
25,13 11,75 22,19 3,25 0,88 3,03 3,38 0,63 3,22 3,38 0,63 3,22 4,63 0,25 4,56 17,75 2,38 17,16 3,75 0,00 3,75 3,50 1,38 3,16 4,38 0,75 4,19 3,25 1,25 2,94 72,40 19,90 67,42 343,090

Okul
(41)

23,34 11,76 20,40 2,90 1,07 2,63 3,12 1,00 2,87 3,32 0,83 3,11 4,20 0,49 4,07 14,61 2,93 13,88 2,15 0,15 2,11 2,39 1,15 2,10 2,80 0,78 2,61 2,29 1,39 1,95 61,12 21,55 55,73 304,380

İlçe
(41)

23,34 11,76 20,40 2,90 1,07 2,63 3,12 1,00 2,87 3,32 0,83 3,11 4,20 0,49 4,07 14,61 2,93 13,88 2,15 0,15 2,11 2,39 1,15 2,10 2,80 0,78 2,61 2,29 1,39 1,95 61,12 21,55 55,73 304,380

İl
(41)

23,34 11,76 20,40 2,90 1,07 2,63 3,12 1,00 2,87 3,32 0,83 3,11 4,20 0,49 4,07 14,61 2,93 13,88 2,15 0,15 2,11 2,39 1,15 2,10 2,80 0,78 2,61 2,29 1,39 1,95 61,12 21,55 55,73 304,380

Genel
(22683)

21,59 10,94 18,86 2,61 1,26 2,30 2,89 0,82 2,68 2,83 0,81 2,63 3,58 0,61 3,43 12,90 3,20 12,10 2,43 0,45 2,32 2,11 1,39 1,76 2,20 0,94 1,97 2,06 1,05 1,80 55,20 21,47 49,85 281,700

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
 MA şubesinde 8

Okulunuzda 41 5
TAVŞANLI ilçesinde 41 5 1

KÜTAHYA ilinde 41 5 1 1
Genelde 22683 1678 228 84 43

DERECELER

Genelde sınava 1678 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 327. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 5 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 2. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 5 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 2. oldu

Okulunuzda sınava 5 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 2. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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 MA ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

4 3,11 0,78 78

[+] CÜMLEDE ANLAM 2 1,44 0,56 72

[+] CÜMLEDE ANLAM 2 1,22 0,44 61

[-] SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0,33 0,22 33

[+] SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4,00 0,78 80

[+] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0,56 0,11 56

[+] EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0,56 0,44 56

[-] CÜMLE TÜRLERİ 1 0,33 0,11 33

[-] FİİLİMSİLER 1 0,44 0,33 44

[+] PARAGRAF YORUMU 18 11,33 6,00 63

[+] ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 1,00 0 100

[+] PARAGRAFIN YAPISI 3 1,56 1,44 52

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK
DÜNYASI

1 0,78 0,22 78

[+] DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0,78 0 78

[+] KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM
DÜZENİ

1 0,78 0 78

[-] ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE
STRATEJİSİ (1774-1914)

1 0,44 0,33 44

[+] MİLLÎ MÜCADELE 1 0,67 0,11 67

[+] ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0,67 0,22 67

Coğrafya-1
[+] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0,56 0,22 56

[+] DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,56 0,11 56

[+] BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,67 0,22 67

[+] KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE
ÜLKELER (9.SINIF)

1 0,89 0 89

[+] ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0,89 0 89

Felsefe
[+] 15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,78 0,11 78

[+] 20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,89 0 89

[+] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 1,00 0,33 50

[+] FELSEFEYİ TANIMA 1 0,78 0,11 78

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] İSLAM VE İBADET 1 0,78 0,22 78

[+] ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 2,89 0 96

[+] DİN VE HAYAT 1 1,00 0 100

Felsefe (Seçmeli)
[-] 20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

[-] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

1 0 0 0

[-] FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

[-] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] RASYONEL SAYILAR 2 1,78 0,11 89

[+] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1,67 0 83

[+] SAYILAR 4 2,67 0,56 67

[+] BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER
VE EŞİTSİZLİKLER

1 0,67 0 67

[+] MUTLAK DEĞER 1 0,56 0,11 56

[+] PROBLEMLER 13 7,67 0,89 59

[+] KÜMELER 1 1,00 0 100

[-] FONKSİYONLAR 1 0,44 0,33 44

[+] MANTIK 1 0,67 0,11 67

[+] VERİ 1 0,56 0,11 56

[-] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0,22 0,11 22

[-] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0,22 0,11 22

[-] OLASILIK 1 0,33 0 33

Geometri
[-] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0,33 0 33

[-] ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI
İLİŞKİLERİ

1 0,11 0 11

[-] ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE
YARDIMCI ELEMANLAR

2 0,78 0 39

[+] ÖZEL ÜÇGENLER 1 0,56 0 56

[-] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1,00 0 33

[-] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0,78 0 39

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0,67 0,11 67

[+] MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0,67 0,22 67

[+] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0,56 0,22 56

[-] ISI VE SICAKLIK 1 0,44 0,22 44

[-] ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0,33 0

[+] HAREKET VE KUVVET 1 0,89 0,11 89

[-] OPTİK 1 0,22 0 22

Kimya
[+] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0,56 0,22 56

[+] KİMYASAL TÜRLER ARASI
ETKİLEŞİMLER

1 0,67 0 67

[-] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0,44 0,11 44

[+] KİMYA HER YERDE 1 0,56 0 56

[+] KARIŞIMLAR 1 0,78 0,11 78

[-] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 0,44 0 44

[-] MADDENİN HÂLLERİ 1 0,44 0,22 44

Biyoloji
[+] HÜCRE 1 0,56 0,33 56

[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,44 0,22 44

[-] CANLILAR DÜNYASI 1 0,33 0,33 33

[+] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,56 0,33 56

[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,44 0 44

[+] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,78 0,11 78



   ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
  

(13)
23,38 11,08 20,62 2,38 1,31 2,06 3,08 0,77 2,88 3,38 1,00 3,13 4,08 0,38 3,98 15,62 4,00 14,62 2,62 0,38 2,52 2,92 1,15 2,63 3,77 1,00 3,52 2,62 1,62 2,21 63,85 22,69 58,17 304,110

Okul
(41)

23,34 11,76 20,40 2,90 1,07 2,63 3,12 1,00 2,87 3,32 0,83 3,11 4,20 0,49 4,07 14,61 2,93 13,88 2,15 0,15 2,11 2,39 1,15 2,10 2,80 0,78 2,61 2,29 1,39 1,95 61,12 21,55 55,73 304,380

İlçe
(41)

23,34 11,76 20,40 2,90 1,07 2,63 3,12 1,00 2,87 3,32 0,83 3,11 4,20 0,49 4,07 14,61 2,93 13,88 2,15 0,15 2,11 2,39 1,15 2,10 2,80 0,78 2,61 2,29 1,39 1,95 61,12 21,55 55,73 304,380

İl
(41)

23,34 11,76 20,40 2,90 1,07 2,63 3,12 1,00 2,87 3,32 0,83 3,11 4,20 0,49 4,07 14,61 2,93 13,88 2,15 0,15 2,11 2,39 1,15 2,10 2,80 0,78 2,61 2,29 1,39 1,95 61,12 21,55 55,73 304,380

Genel
(22683)

21,59 10,94 18,86 2,61 1,26 2,30 2,89 0,82 2,68 2,83 0,81 2,63 3,58 0,61 3,43 12,90 3,20 12,10 2,43 0,45 2,32 2,11 1,39 1,76 2,20 0,94 1,97 2,06 1,05 1,80 55,20 21,47 49,85 281,700

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
   şubesinde 13
Okulunuzda 41 5

TAVŞANLI ilçesinde 41 5 1
KÜTAHYA ilinde 41 5 1 1

Genelde 22683 1678 228 84 43

DERECELER

Genelde sınava 1678 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 586. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 5 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 3. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 5 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 3. oldu

Okulunuzda sınava 5 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 3. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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   ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

4 2,91 1,00 73

[+] CÜMLEDE ANLAM 2 1,59 0,41 80

[+] CÜMLEDE ANLAM 2 1,23 0,59 61

[-] SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0,36 0,18 36

[+] SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3,68 0,91 74

[+] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0,68 0,14 68

[+] EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0,55 0,36 55

[-] CÜMLE TÜRLERİ 1 0,32 0,18 32

[+] FİİLİMSİLER 1 0,55 0,23 55

[+] PARAGRAF YORUMU 18 10,09 5,64 56

[+] ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,91 0,09 91

[+] PARAGRAFIN YAPISI 3 1,55 1,41 52

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK
DÜNYASI

1 0,68 0,14 68

[+] DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0,64 0,09 64

[+] KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM
DÜZENİ

1 0,64 0,09 64

[-] ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE
STRATEJİSİ (1774-1914)

1 0,41 0,36 41

[+] MİLLÎ MÜCADELE 1 0,50 0,27 50

[+] ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0,55 0,27 55

Coğrafya-1
[+] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0,55 0,23 55

[-] DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,45 0,09 45

[+] BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,68 0,18 68

[+] KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE
ÜLKELER (9.SINIF)

1 0,82 0 82

[+] ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0,77 0,18 77

Felsefe
[+] 15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,82 0,09 82

[+] 20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,91 0 91

[+] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 1,00 0,45 50

[+] FELSEFEYİ TANIMA 1 0,68 0,27 68

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] İSLAM VE İBADET 1 0,77 0,18 77

[+] ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 2,59 0,14 86

[+] DİN VE HAYAT 1 0,95 0 95

Felsefe (Seçmeli)
[-] 20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

[-] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

1 0 0 0

[-] FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

[-] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] RASYONEL SAYILAR 2 1,59 0,18 80

[+] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1,36 0,14 68

[+] SAYILAR 4 2,68 0,64 67

[+] BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER
VE EŞİTSİZLİKLER

1 0,59 0,05 59

[+] MUTLAK DEĞER 1 0,55 0,27 55

[-] PROBLEMLER 13 6,41 1,23 49

[+] KÜMELER 1 0,91 0,05 91

[-] FONKSİYONLAR 1 0,45 0,32 45

[+] MANTIK 1 0,73 0,14 73

[+] VERİ 1 0,73 0,05 73

[-] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0,09 0,18 9

[-] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0,36 0,09 36

[-] OLASILIK 1 0,32 0,05 32

Geometri
[-] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0,36 0,09 36

[-] ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI
İLİŞKİLERİ

1 0,23 0 23

[-] ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE
YARDIMCI ELEMANLAR

2 0,64 0,05 32

[-] ÖZEL ÜÇGENLER 1 0,36 0,09 36

[-] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0,77 0 26

[-] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0,64 0 32

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0,59 0,14 59

[+] MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0,59 0,09 59

[+] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0,50 0,14 50

[-] ISI VE SICAKLIK 1 0,36 0,32 36

[-] ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0,14 0,27 14

[+] HAREKET VE KUVVET 1 0,73 0,09 73

[-] OPTİK 1 0,23 0,14 23

Kimya
[-] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0,45 0,23 45

[+] KİMYASAL TÜRLER ARASI
ETKİLEŞİMLER

1 0,64 0 64

[-] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0,41 0,23 41

[+] KİMYA HER YERDE 1 0,64 0 64

[+] KARIŞIMLAR 1 0,73 0,09 73

[+] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 0,50 0,05 50

[-] MADDENİN HÂLLERİ 1 0,45 0,27 45

Biyoloji
[+] HÜCRE 1 0,50 0,32 50

[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,41 0,32 41

[-] CANLILAR DÜNYASI 1 0,27 0,36 27

[+] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,59 0,32 59

[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,36 0,09 36

[+] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,68 0,09 68



 MB ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
 MB

(2)
24,00 16,00 20,00 4,00 1,00 3,75 3,50 1,50 3,12 3,50 1,50 3,12 5,00 0,00 5,00 14,00 8,00 12,00 1,50 2,50 0,88 0,50 1,50 0,12 1,50 2,50 0,88 57,50 34,50 48,87 287,080

Okul
(41)

23,34 11,76 20,40 2,90 1,07 2,63 3,12 1,00 2,87 3,32 0,83 3,11 4,20 0,49 4,07 14,61 2,93 13,88 2,15 0,15 2,11 2,39 1,15 2,10 2,80 0,78 2,61 2,29 1,39 1,95 61,12 21,55 55,73 304,380

İlçe
(41)

23,34 11,76 20,40 2,90 1,07 2,63 3,12 1,00 2,87 3,32 0,83 3,11 4,20 0,49 4,07 14,61 2,93 13,88 2,15 0,15 2,11 2,39 1,15 2,10 2,80 0,78 2,61 2,29 1,39 1,95 61,12 21,55 55,73 304,380

İl
(41)

23,34 11,76 20,40 2,90 1,07 2,63 3,12 1,00 2,87 3,32 0,83 3,11 4,20 0,49 4,07 14,61 2,93 13,88 2,15 0,15 2,11 2,39 1,15 2,10 2,80 0,78 2,61 2,29 1,39 1,95 61,12 21,55 55,73 304,380

Genel
(22683)

21,59 10,94 18,86 2,61 1,26 2,30 2,89 0,82 2,68 2,83 0,81 2,63 3,58 0,61 3,43 12,90 3,20 12,10 2,43 0,45 2,32 2,11 1,39 1,76 2,20 0,94 1,97 2,06 1,05 1,80 55,20 21,47 49,85 281,700

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
 MB şubesinde 2

Okulunuzda 41 5
TAVŞANLI ilçesinde 41 5 1

KÜTAHYA ilinde 41 5 1 1
Genelde 22683 1678 228 84 43

DERECELER

Genelde sınava 1678 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 712. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 5 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 4. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 5 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 4. oldu

Okulunuzda sınava 5 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 4. oldu
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 MB ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

4 2,92 1,00 73

[+] CÜMLEDE ANLAM 2 1,63 0,38 81

[+] CÜMLEDE ANLAM 2 1,25 0,58 63

[-] SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0,38 0,21 38

[+] SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3,67 0,96 73

[+] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0,71 0,13 71

[+] EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0,54 0,38 54

[-] CÜMLE TÜRLERİ 1 0,33 0,21 33

[+] FİİLİMSİLER 1 0,58 0,21 58

[+] PARAGRAF YORUMU 18 9,92 6,00 55

[+] ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,92 0,08 92

[+] PARAGRAFIN YAPISI 3 1,54 1,42 51

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK
DÜNYASI

1 0,71 0,13 71

[+] DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0,63 0,13 63

[+] KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM
DÜZENİ

1 0,63 0,13 63

[-] ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE
STRATEJİSİ (1774-1914)

1 0,46 0,33 46

[+] MİLLÎ MÜCADELE 1 0,54 0,25 54

[+] ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0,54 0,29 54

Coğrafya-1
[+] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0,54 0,25 54

[-] DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,46 0,13 46

[+] BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,67 0,21 67

[+] KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE
ÜLKELER (9.SINIF)

1 0,83 0 83

[+] ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0,79 0,17 79

Felsefe
[+] 15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,83 0,08 83

[+] 20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,92 0 92

[+] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 1,00 0,50 50

[+] FELSEFEYİ TANIMA 1 0,67 0,29 67

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] İSLAM VE İBADET 1 0,79 0,17 79

[+] ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 2,63 0,13 88

[+] DİN VE HAYAT 1 0,96 0 96

Felsefe (Seçmeli)
[-] 20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

[-] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

1 0 0 0

[-] FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

[-] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] RASYONEL SAYILAR 2 1,63 0,17 81

[+] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1,42 0,13 71

[+] SAYILAR 4 2,71 0,63 68

[+] BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER
VE EŞİTSİZLİKLER

1 0,54 0,08 54

[+] MUTLAK DEĞER 1 0,54 0,25 54

[-] PROBLEMLER 13 6,17 1,54 47

[+] KÜMELER 1 0,92 0,04 92

[-] FONKSİYONLAR 1 0,42 0,33 42

[+] MANTIK 1 0,71 0,17 71

[+] VERİ 1 0,75 0,04 75

[-] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0,08 0,21 8

[-] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0,38 0,08 38

[-] OLASILIK 1 0,29 0,08 29

Geometri
[-] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0,33 0,08 33

[-] ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI
İLİŞKİLERİ

1 0,21 0 21

[-] ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE
YARDIMCI ELEMANLAR

2 0,58 0,04 29

[-] ÖZEL ÜÇGENLER 1 0,33 0,08 33

[-] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0,71 0 24

[-] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0,58 0 29

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0,54 0,17 54

[+] MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0,58 0,08 58

[+] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0,50 0,17 50

[-] ISI VE SICAKLIK 1 0,33 0,33 33

[-] ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0,13 0,29 13

[+] HAREKET VE KUVVET 1 0,71 0,08 71

[-] OPTİK 1 0,21 0,17 21

Kimya
[-] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0,46 0,21 46

[+] KİMYASAL TÜRLER ARASI
ETKİLEŞİMLER

1 0,58 0 58

[-] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0,38 0,25 38

[+] KİMYA HER YERDE 1 0,58 0 58

[+] KARIŞIMLAR 1 0,67 0,08 67

[-] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 0,46 0,08 46

[-] MADDENİN HÂLLERİ 1 0,42 0,29 42

Biyoloji
[-] HÜCRE 1 0,46 0,33 46

[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,42 0,29 42

[-] CANLILAR DÜNYASI 1 0,25 0,42 25

[+] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,58 0,33 58

[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,33 0,13 33

[+] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,67 0,08 67



 M ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
 M
(17)

21,88 12,06 18,87 2,94 1,00 2,69 2,88 1,35 2,54 3,18 0,76 2,99 3,94 0,76 3,75 11,88 1,76 11,44 1,29 0,06 1,28 1,53 0,94 1,29 1,76 0,59 1,62 1,71 1,12 1,43 52,99 20,40 47,90 284,370

Okul
(41)

23,34 11,76 20,40 2,90 1,07 2,63 3,12 1,00 2,87 3,32 0,83 3,11 4,20 0,49 4,07 14,61 2,93 13,88 2,15 0,15 2,11 2,39 1,15 2,10 2,80 0,78 2,61 2,29 1,39 1,95 61,12 21,55 55,73 304,380

İlçe
(41)

23,34 11,76 20,40 2,90 1,07 2,63 3,12 1,00 2,87 3,32 0,83 3,11 4,20 0,49 4,07 14,61 2,93 13,88 2,15 0,15 2,11 2,39 1,15 2,10 2,80 0,78 2,61 2,29 1,39 1,95 61,12 21,55 55,73 304,380

İl
(41)

23,34 11,76 20,40 2,90 1,07 2,63 3,12 1,00 2,87 3,32 0,83 3,11 4,20 0,49 4,07 14,61 2,93 13,88 2,15 0,15 2,11 2,39 1,15 2,10 2,80 0,78 2,61 2,29 1,39 1,95 61,12 21,55 55,73 304,380

Genel
(22683)

21,59 10,94 18,86 2,61 1,26 2,30 2,89 0,82 2,68 2,83 0,81 2,63 3,58 0,61 3,43 12,90 3,20 12,10 2,43 0,45 2,32 2,11 1,39 1,76 2,20 0,94 1,97 2,06 1,05 1,80 55,20 21,47 49,85 281,700

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
 M şubesinde 17
Okulunuzda 41 5

TAVŞANLI ilçesinde 41 5 1
KÜTAHYA ilinde 41 5 1 1

Genelde 22683 1678 228 84 43

DERECELER

Genelde sınava 1678 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 737. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 5 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 5. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 5 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 5. oldu

Okulunuzda sınava 5 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 5. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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 M ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

4 2,88 1,07 72

[+] CÜMLEDE ANLAM 2 1,59 0,39 79

[+] CÜMLEDE ANLAM 2 1,24 0,63 62

[-] SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0,34 0,22 34

[+] SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3,29 1,15 66

[+] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0,56 0,29 56

[-] EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0,46 0,37 46

[-] CÜMLE TÜRLERİ 1 0,27 0,20 27

[-] FİİLİMSİLER 1 0,49 0,20 49

[+] PARAGRAF YORUMU 18 9,71 5,83 54

[+] ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,90 0,07 90

[+] PARAGRAFIN YAPISI 3 1,61 1,34 54

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK
DÜNYASI

1 0,76 0,10 76

[+] DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0,59 0,17 59

[+] KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM
DÜZENİ

1 0,59 0,17 59

[-] ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE
STRATEJİSİ (1774-1914)

1 0,46 0,27 46

[+] MİLLÎ MÜCADELE 1 0,56 0,22 56

[+] ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0,54 0,32 54

Coğrafya-1
[-] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0,46 0,39 46

[-] DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,46 0,15 46

[+] BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,59 0,34 59

[+] KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE
ÜLKELER (9.SINIF)

1 0,78 0 78

[+] ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0,83 0,12 83

Felsefe
[+] 15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,83 0,05 83

[+] 20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,90 0 90

[+] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 1,05 0,44 52

[+] FELSEFEYİ TANIMA 1 0,54 0,34 54

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] İSLAM VE İBADET 1 0,78 0,15 78

[+] ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 2,46 0,32 82

[+] DİN VE HAYAT 1 0,95 0,02 95

Felsefe (Seçmeli)
[-] 20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

[-] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

1 0 0 0

[-] FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

[-] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] RASYONEL SAYILAR 2 1,41 0,17 71

[+] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1,22 0,12 61

[+] SAYILAR 4 2,37 0,56 59

[-] BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE
EŞİTSİZLİKLER

1 0,46 0,07 46

[-] MUTLAK DEĞER 1 0,46 0,20 46

[-] PROBLEMLER 13 5,61 1,07 43

[+] KÜMELER 1 0,80 0,07 80

[-] FONKSİYONLAR 1 0,34 0,22 34

[+] MANTIK 1 0,61 0,15 61

[+] VERİ 1 0,68 0,02 68

[-] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0,12 0,17 12

[-] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0,32 0,05 32

[-] OLASILIK 1 0,20 0,05 20

Geometri
[-] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0,27 0,05 27

[-] ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI
İLİŞKİLERİ

1 0,20 0 20

[-] ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE
YARDIMCI ELEMANLAR

2 0,41 0,02 21

[-] ÖZEL ÜÇGENLER 1 0,24 0,05 24

[-] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0,61 0 20

[-] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0,41 0,02 21

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0,39 0,17 39

[-] MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0,49 0,07 49

[-] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0,37 0,17 37

[-] ISI VE SICAKLIK 1 0,29 0,27 29

[-] ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0,10 0,27 10

[+] HAREKET VE KUVVET 1 0,56 0,07 56

[-] OPTİK 1 0,20 0,12 20

Kimya
[-] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0,39 0,12 39

[-] KİMYASAL TÜRLER ARASI
ETKİLEŞİMLER

1 0,46 0,02 46

[-] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0,29 0,17 29

[-] KİMYA HER YERDE 1 0,46 0 46

[+] KARIŞIMLAR 1 0,51 0,10 51

[-] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 0,37 0,05 37

[-] MADDENİN HÂLLERİ 1 0,32 0,32 32

Biyoloji
[-] HÜCRE 1 0,37 0,24 37

[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,32 0,22 32

[-] CANLILAR DÜNYASI 1 0,27 0,29 27

[+] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,51 0,39 51

[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,29 0,12 29

[+] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,54 0,12 54



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
A L 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,703 281,700 7 19 19 19 8463

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 21310

Katılımlar: 13 41 41 41 22683

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 15 13,25 33 20,62 20,40 18,86

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,06 2,63 2,30

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,88 2,87 2,68

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,13 3,11 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 4,07 3,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 0 17,00 85 12,06 12,69 11,04

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 14,62 13,88 12,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,52 2,11 2,32

TYT Matematik 40 17 1 16,75 42 17,13 15,99 14,42

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,63 2,10 1,76

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,52 2,61 1,97

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,21 1,95 1,80

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 8,37 6,66 5,53

Toplam: 120 64 19 59,25 49 58,17 55,74 49,84

TYT Türkçe ACDBBcdE bCdb B DabE abd DdBdcDEcAB Dc  

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCABC A ECDB ADBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik AC DD AEACC CD C  BE C BD  c            

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BE EBC CEdDAdAaE E B

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 2 40
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 7 7 39
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 3 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 6 1 46
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE H TETİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,583 281,700 11 28 28 28 13288

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 21310

Katılımlar: 13 41 41 41 22683

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 20,62 20,40 18,86

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,06 2,63 2,30

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,88 2,87 2,68

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,13 3,11 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,98 4,07 3,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 12,06 12,69 11,04

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 14,62 13,88 12,10

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,52 2,11 2,32

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 17,13 15,99 14,42

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,63 2,10 1,76

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,52 2,61 1,97

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,21 1,95 1,80

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 8,37 6,66 5,53

Toplam: 120 49 23 43,25 36 58,17 55,74 49,84

TYT Türkçe dCDBaAAEACCCEAeED AEdcecCDdBEcDEBA  bbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDecBCDbBdCDa eD DAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik Aa De dEeCb CD C  BE   B      D         

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen        b            

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 1 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 11 5 61
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 2 0 67
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 1 3 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 4 0 31
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK KAHRAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
414,238 281,700 2 7 7 7 1843

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 21310

Katılımlar: 13 41 41 41 22683

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 20,62 20,40 18,86

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,06 2,63 2,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,88 2,87 2,68

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,13 3,11 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 4,07 3,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,06 12,69 11,04

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 14,62 13,88 12,10

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,52 2,11 2,32

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77 17,13 15,99 14,42

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,63 2,10 1,76

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,52 2,61 1,97

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,21 1,95 1,80

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,37 6,66 5,53

Toplam: 120 96 20 91,00 76 58,17 55,74 49,84

TYT Türkçe DBBAAEeCCCbAcEcDAECBbECadBEbaEBABeDbDB C

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal eABEDABECDBcADCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDaAECACdCDBC EBECC BaBEDCcACDAaB BDABD

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DEBCEEBCDeBACEdEBBED

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 12 6 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 3 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 11 1 85
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,395 281,700 10 23 23 23 10333

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 21310

Katılımlar: 13 41 41 41 22683

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 20,62 20,40 18,86

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,06 2,63 2,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,88 2,87 2,68

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,13 3,11 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 4,07 3,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,06 12,69 11,04

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 14,62 13,88 12,10

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,52 2,11 2,32

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 17,13 15,99 14,42

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,63 2,10 1,76

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,52 2,61 1,97

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,21 1,95 1,80

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 8,37 6,66 5,53

Toplam: 120 58 19 53,25 44 58,17 55,74 49,84

TYT Türkçe DBBAeEACCC ABE DAECBdEeDCBd DEcAcaDeDBAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CAed ABEb BbADCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik d  CAa ACBdD e  BE         DACD         

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen         DA b  Aae   

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 0 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 11 6 61
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 3 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 2 1 15
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESAT VAROL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,013 281,700 4 12 12 12 5930

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 21310

Katılımlar: 13 41 41 41 22683

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 20,62 20,40 18,86

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,06 2,63 2,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,88 2,87 2,68

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,13 3,11 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 4,07 3,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,06 12,69 11,04

Matematik-1 30 18 7 16,25 54 14,62 13,88 12,10

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,52 2,11 2,32

TYT Matematik 40 19 8 17,00 43 17,13 15,99 14,42

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,63 2,10 1,76

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,52 2,61 1,97

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,21 1,95 1,80

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 8,37 6,66 5,53

Toplam: 120 76 23 70,25 59 58,17 55,74 49,84

TYT Türkçe bdBA EACbe cBEDDAEddbECDCBb DEB BbDbDB C

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CAB aABECDBcADCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDCAaaACBCDBC EddCa aa   CDAC      D  e

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DEdCEEBCDABb EAE BED

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 18 13 3 72
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 3 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 5 4 38
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
348,385 281,700 5 14 14 14 6208

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 21310

Katılımlar: 13 41 41 41 22683

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 20,62 20,40 18,86

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,06 2,63 2,30

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,88 2,87 2,68

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,13 3,11 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 4,07 3,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 12,06 12,69 11,04

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 14,62 13,88 12,10

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,52 2,11 2,32

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 17,13 15,99 14,42

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,63 2,10 1,76

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,52 2,61 1,97

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,21 1,95 1,80

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 8,37 6,66 5,53

Toplam: 120 73 16 69,00 58 58,17 55,74 49,84

TYT Türkçe DBBAAEdCC   BE D bCBCaCDdBbcDEcA  cbDe C

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal e  E ABE  B ADCDdBBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CcDCAECACdCDBC EBEC  BDB    ACD D   D  D

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DcBC EBbDABACE E  ED

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 0 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 7 8 39
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 2 1 67
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 9 0 69
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 13 41 41 41 22683

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 18 -1,50 -4 20,62 20,40 18,86

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,06 2,63 2,30

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,88 2,87 2,68

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 3,13 3,11 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 3,98 4,07 3,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14 12,06 12,69 11,04

Matematik-1 30 3 11 0,25 1 14,62 13,88 12,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,52 2,11 2,32

TYT Matematik 40 3 11 0,25 1 17,13 15,99 14,42

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,63 2,10 1,76

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,52 2,61 1,97

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,21 1,95 1,80

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 8,37 6,66 5,53

Toplam: 120 11 39 1,25 1 58,17 55,74 49,84

TYT Türkçe cBaebceC    cacDbbddd  b d c d          

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal  eB D Bb D  b d  e       

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik  bD bd eC b   c  E bd b c a             

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen  a  b  C    b  d   a

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 3 20
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 0 5 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 0 4 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER SAVAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
359,760 281,700 3 11 11 11 5347

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 21310

Katılımlar: 13 41 41 41 22683

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 20,62 20,40 18,86

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,06 2,63 2,30

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,88 2,87 2,68

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,13 3,11 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 4,07 3,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,06 12,69 11,04

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 14,62 13,88 12,10

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,52 2,11 2,32

TYT Matematik 40 27 1 26,75 67 17,13 15,99 14,42

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,63 2,10 1,76

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,52 2,61 1,97

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,21 1,95 1,80

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 8,37 6,66 5,53

Toplam: 120 78 20 73,00 61 58,17 55,74 49,84

TYT Türkçe DBBAcEceCCEABEDb ECBC  a B  DEBAeDDbDeAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal abeEDA Ea BbADCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik  DDCAECACBCD CbEBE C    EDC A D DB BD BD

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen ca C EBbDABACEdEBBca

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 8 4 44
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 3 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 6 0 46
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA D 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
418,693 281,700 1 4 4 4 1608

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 21310

Katılımlar: 13 41 41 41 22683

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 20,62 20,40 18,86

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,06 2,63 2,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,88 2,87 2,68

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,13 3,11 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 4,07 3,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,06 12,69 11,04

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 14,62 13,88 12,10

Geometri 10 7 2 6,50 65 2,52 2,11 2,32

TYT Matematik 40 33 6 31,50 79 17,13 15,99 14,42

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,63 2,10 1,76

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,52 2,61 1,97

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,21 1,95 1,80

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,37 6,66 5,53

Toplam: 120 98 21 92,75 77 58,17 55,74 49,84

TYT Türkçe DBBAAcdCCCEABEDbAECdCECDdBEaDEBABDDeDBAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CbdEDABECDcDeDCDABBa     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDCAECACBCDBCbEBECeEcDBEDCDAeDdDBA DABb

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DEeCEEaCDABAaEAEBBED

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 3 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 10 3 77
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA UYGUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,138 281,700 6 18 18 18 7849

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 21310

Katılımlar: 13 41 41 41 22683

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 20,62 20,40 18,86

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,06 2,63 2,30

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,88 2,87 2,68

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,13 3,11 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,98 4,07 3,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,06 12,69 11,04

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 14,62 13,88 12,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,52 2,11 2,32

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 17,13 15,99 14,42

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,63 2,10 1,76

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,52 2,61 1,97

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 2,21 1,95 1,80

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 8,37 6,66 5,53

Toplam: 120 69 27 62,25 52 58,17 55,74 49,84

TYT Türkçe bBBAeEcCCddABcDbAECBbECDdBdcDEBAeeDADBAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CAdEaABEC BDADCDAB c     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDCAdCACBCDeC  BE CE D     AC          

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen Dd C  abDABACEbcacde

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 2 0 67
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 6 1 46
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,515 281,700 12 35 35 35 17507

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 21310

Katılımlar: 13 41 41 41 22683

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 12 14,00 35 20,62 20,40 18,86

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,06 2,63 2,30

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 2,88 2,87 2,68

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,13 3,11 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,98 4,07 3,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 12,06 12,69 11,04

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 14,62 13,88 12,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,52 2,11 2,32

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 17,13 15,99 14,42

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,63 2,10 1,76

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,52 2,61 1,97

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,21 1,95 1,80

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 8,37 6,66 5,53

Toplam: 120 34 27 27,25 23 58,17 55,74 49,84

TYT Türkçe eCDBBAccbCbC AdED  ECdC    cbcDb A  D cB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal      b b c DB eD DAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik AC D  cEAC c D    B e                   

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen B Ddaed      e cec B

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 1 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 4 5 22
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 2 0 67
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 2 1 15
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE SEVİNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,548 281,700 9 22 22 22 9950

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 21310

Katılımlar: 13 41 41 41 22683

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 20,62 20,40 18,86

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,06 2,63 2,30

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,88 2,87 2,68

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,13 3,11 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 4,07 3,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 12,06 12,69 11,04

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 14,62 13,88 12,10

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,52 2,11 2,32

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 17,13 15,99 14,42

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,63 2,10 1,76

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,52 2,61 1,97

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,21 1,95 1,80

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 8,37 6,66 5,53

Toplam: 120 59 19 54,25 45 58,17 55,74 49,84

TYT Türkçe A DBBAAE CCe ABED bECBbEC bab   BdBeDAeB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal         BECDBDdDBDdB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik         cCCdC  C EB C  dDeE CDDBD e  B  

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BE   Cb ECDABbDc E B

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 0 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 7 7 39
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 2 1 67
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 7 2 54
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA A 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,458 281,700 8 20 20 20 8570

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 21310

Katılımlar: 13 41 41 41 22683

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 20,62 20,40 18,86

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,06 2,63 2,30

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,88 2,87 2,68

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,13 3,11 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 4,07 3,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,06 12,69 11,04

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 14,62 13,88 12,10

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,52 2,11 2,32

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 17,13 15,99 14,42

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,63 2,10 1,76

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,52 2,61 1,97

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,21 1,95 1,80

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 8,37 6,66 5,53

Toplam: 120 65 22 59,50 50 58,17 55,74 49,84

TYT Türkçe DBBAAEcdCCEcBEDDAECBbECcdBbaeEBABDDbDBcC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal dbBEDABaCeBbADCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CD CdaCACBCD C  BE   c  E C bC   B      

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen          A    bEBBdD

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 18 12 6 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 3 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 1 2 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 4 1 31
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
A A 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
176,665 281,700 16 39 39 39 20099

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 21310

Katılımlar: 17 41 41 41 22683

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 20 6,00 15 18,87 20,40 18,86

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,69 2,63 2,30

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,54 2,87 2,68

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,99 3,11 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,75 4,07 3,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 11,97 12,69 11,04

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 11,44 13,88 12,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,28 2,11 2,32

TYT Matematik 40 0 5 -1,25 -3 12,72 15,99 14,42

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,29 2,10 1,76

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,62 2,61 1,97

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,43 1,95 1,80

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 4,34 6,66 5,53

Toplam: 120 21 37 11,75 10 47,90 55,74 49,84

TYT Türkçe DBdcbcbC     aDbbabBCdCaecEcaEBd  Dec  b

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CbeEDbBEdbB c CDeBBc     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik e     d a d                 b           

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen   a        e  dc    

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 3 20
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 5 10 28
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 2 1 67
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADİL GEZER 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,605 281,700 10 31 31 31 14442

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 21310

Katılımlar: 17 41 41 41 22683

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 10 17,50 44 18,87 20,40 18,86

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,69 2,63 2,30

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,54 2,87 2,68

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,99 3,11 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 4,07 3,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 11,97 12,69 11,04

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 11,44 13,88 12,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,28 2,11 2,32

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 12,72 15,99 14,42

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,29 2,10 1,76

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,62 2,61 1,97

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,43 1,95 1,80

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 4,34 6,66 5,53

Toplam: 120 44 20 39,00 33 47,90 55,74 49,84

TYT Türkçe aBBA EdCb   B bbAECBbE  CBbaDEBA  bbDB C

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CbBE A EC B  D cABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik  D  daCAC  D    BE C                    

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen  cBC ca  e A E c d  

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 2 40
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 10 4 56
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 3 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 2 0 15
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİRSU KARADAYI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
420,625 281,700 2 3 3 3 1505

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 21310

Katılımlar: 17 41 41 41 22683

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 18,87 20,40 18,86

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,69 2,63 2,30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,54 2,87 2,68

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,99 3,11 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 4,07 3,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,97 12,69 11,04

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 11,44 13,88 12,10

Geometri 10 7 1 6,75 68 1,28 2,11 2,32

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81 12,72 15,99 14,42

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,29 2,10 1,76

Kimya 7 7 0 7,00 100 1,62 2,61 1,97

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,43 1,95 1,80

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 4,34 6,66 5,53

Toplam: 120 97 15 93,25 78 47,90 55,74 49,84

TYT Türkçe ACDBBAAEcCCCbABEDDAECdbE DdBc DEBABbDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal ED AeCbABECDBDADBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDaCAEACCBCDBC EBEC EBDBEDC DBD DBA Dd

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BEcEdCECECDABADcAEBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 12 4 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 3 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 12 0 92
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA DAĞISTANLI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
442,158 281,700 1 1 1 1 592

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 21310

Katılımlar: 17 41 41 41 22683

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 18,87 20,40 18,86

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,69 2,63 2,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,54 2,87 2,68

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,99 3,11 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 4,07 3,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,97 12,69 11,04

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 11,44 13,88 12,10

Geometri 10 9 0 9,00 90 1,28 2,11 2,32

TYT Matematik 40 38 1 37,75 94 12,72 15,99 14,42

Fizik 7 6 0 6,00 86 1,29 2,10 1,76

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,62 2,61 1,97

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,43 1,95 1,80

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 4,34 6,66 5,53

Toplam: 120 104 14 100,50 84 47,90 55,74 49,84

TYT Türkçe ACDBBAAEACCCEABEDDAECBbceDdBdbDEBABDDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EeecdCDABECDBbADBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCbBDBEDCDDBD DBABDA

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BEDE CECECDABbDEAEBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 12 6 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 3 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 12 1 92
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA GÜL AYÇİÇEK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,545 281,700 8 29 29 29 13489

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 21310

Katılımlar: 17 41 41 41 22683

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 12 16,00 40 18,87 20,40 18,86

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,69 2,63 2,30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,54 2,87 2,68

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,99 3,11 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 4,07 3,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 11,97 12,69 11,04

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 11,44 13,88 12,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,28 2,11 2,32

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 12,72 15,99 14,42

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,29 2,10 1,76

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,62 2,61 1,97

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,43 1,95 1,80

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 4,34 6,66 5,53

Toplam: 120 46 15 42,25 35 47,90 55,74 49,84

TYT Türkçe DBBAeEACbddcBEaaeEdBCEaD Bc   eA     BAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CABEDbBECDB ADCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik      E AC CD    BE          cC          

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen            b   E    

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 18 5 4 28
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 3 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 2 0 15
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
343,753 281,700 5 16 16 16 6557

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 21310

Katılımlar: 17 41 41 41 22683

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 9 18,75 47 18,87 20,40 18,86

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,69 2,63 2,30

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,54 2,87 2,68

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,99 3,11 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 4,07 3,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,97 12,69 11,04

Matematik-1 30 27 0 27,00 90 11,44 13,88 12,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,28 2,11 2,32

TYT Matematik 40 27 0 27,00 68 12,72 15,99 14,42

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,29 2,10 1,76

Kimya 7 3 0 3,00 43 1,62 2,61 1,97

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,43 1,95 1,80

TYT Fen 20 9 2 8,50 43 4,34 6,66 5,53

Toplam: 120 71 14 67,50 56 47,90 55,74 49,84

TYT Türkçe cCDBBAcE C        A CdCECcdBabDEBABeDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal E CAdC ABECDBad BDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDCAEACC CDBC EBECCEBDBEDC           

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BEDE e C   A AD  c B

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 0 20
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 12 6 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 3 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 13 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVANUR ÖZTÜRK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,980 281,700 6 21 21 21 8620

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 21310

Katılımlar: 17 41 41 41 22683

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 18,87 20,40 18,86

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,69 2,63 2,30

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,54 2,87 2,68

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,99 3,11 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 4,07 3,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,97 12,69 11,04

Matematik-1 30 20 0 20,00 67 11,44 13,88 12,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,28 2,11 2,32

TYT Matematik 40 20 0 20,00 50 12,72 15,99 14,42

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,29 2,10 1,76

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,62 2,61 1,97

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,43 1,95 1,80

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 4,34 6,66 5,53

Toplam: 120 63 15 59,25 49 47,90 55,74 49,84

TYT Türkçe eBBAAEeCbC ABEe AECB EaDdBbbDEBABDDcDe C

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal  ABEDbBEb B dDCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDCA CAC CD C  BECC B BE   AC          

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen  c      D    d E B  

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 1 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 12 6 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 3 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 8 0 62
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKBAL 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,195 281,700 13 34 34 34 16785

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 21310

Katılımlar: 17 41 41 41 22683

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 18,87 20,40 18,86

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,69 2,63 2,30

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,54 2,87 2,68

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,99 3,11 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 4,07 3,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 11,97 12,69 11,04

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 11,44 13,88 12,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,28 2,11 2,32

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 12,72 15,99 14,42

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,29 2,10 1,76

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,62 2,61 1,97

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,43 1,95 1,80

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 4,34 6,66 5,53

Toplam: 120 36 22 30,50 25 47,90 55,74 49,84

TYT Türkçe DBBAcEcCba  aE aAECdd CDdBb DEBAe cbeB C

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal   BdDc EbDB eDCDdBBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik  c  A   C       B                       

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen    C Ea     C  c    

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 2 40
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 9 6 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 2 1 67
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
390,823 281,700 3 8 8 8 3199

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 21310

Katılımlar: 17 41 41 41 22683

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 18,87 20,40 18,86

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,69 2,63 2,30

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,54 2,87 2,68

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,99 3,11 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 4,07 3,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,97 12,69 11,04

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 11,44 13,88 12,10

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,28 2,11 2,32

TYT Matematik 40 34 0 34,00 85 12,72 15,99 14,42

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,29 2,10 1,76

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,62 2,61 1,97

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,43 1,95 1,80

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 4,34 6,66 5,53

Toplam: 120 88 19 83,25 69 47,90 55,74 49,84

TYT Türkçe cCDBBAAEeCCCEe  D AECdbcCDdBbbDEBABeDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal E eABbaABECDBDADBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDC DBD  BA   

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen  EcEdC  EaDABbeEAEBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 0 40
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 18 12 6 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 3 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 13 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KA 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,138 281,700 11 32 32 32 15854

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 21310

Katılımlar: 17 41 41 41 22683

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 18,87 20,40 18,86

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,69 2,63 2,30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,54 2,87 2,68

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,99 3,11 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 4,07 3,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,97 12,69 11,04

Matematik-1 30 2 12 -1,00 -3 11,44 13,88 12,10

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,28 2,11 2,32

TYT Matematik 40 3 12 0,00 0 12,72 15,99 14,42

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,29 2,10 1,76

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,62 2,61 1,97

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,43 1,95 1,80

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 4,34 6,66 5,53

Toplam: 120 43 35 34,25 29 47,90 55,74 49,84

TYT Türkçe cCDBBAAEeCbe ABEbbAEbdbcCcdBbcDEBAaeDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCABbDABECDBccDBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik cd  abd bCa a   d Bba b            B    

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen                 Acde

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 10 8 56
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 3 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 4 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 2 15
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
379,170 281,700 4 9 9 9 3949

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 21310

Katılımlar: 17 41 41 41 22683

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 18,87 20,40 18,86

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,63 2,30

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,54 2,87 2,68

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,99 3,11 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 4,07 3,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,97 12,69 11,04

Matematik-1 30 17 0 17,00 57 11,44 13,88 12,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,28 2,11 2,32

TYT Matematik 40 17 0 17,00 43 12,72 15,99 14,42

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,29 2,10 1,76

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,62 2,61 1,97

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,43 1,95 1,80

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 4,34 6,66 5,53

Toplam: 120 83 13 79,75 66 47,90 55,74 49,84

TYT Türkçe eBBAAcACCCEABEDDAECBbECDCBbbDEBABDDbDBAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CABEaABE DBbADCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDCAE ACBCDBC  BE C    E               

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DceCdEaCDABbCEAEBBED

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 3 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 5 0 38
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE K 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,268 281,700 15 37 37 37 18821

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 21310

Katılımlar: 17 41 41 41 22683

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 17 10,75 27 18,87 20,40 18,86

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,69 2,63 2,30

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,54 2,87 2,68

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,99 3,11 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,75 4,07 3,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 11,97 12,69 11,04

Toplam: 120 27 25 20,75 17 47,90 55,74 49,84

TYT Türkçe cCaBeebd eea cBEDbAECBbcCbeBbaDEBA      

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDaAdbDABdCDBaeDdDdB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 18 7 5 39
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 1 2 33
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEMATİ BAŞŞ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,085 281,700 7 25 25 25 10884

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 21310

Katılımlar: 17 41 41 41 22683

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 18,87 20,40 18,86

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,69 2,63 2,30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,54 2,87 2,68

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,99 3,11 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 4,07 3,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,97 12,69 11,04

Matematik-1 30 14 0 14,00 47 11,44 13,88 12,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,28 2,11 2,32

TYT Matematik 40 14 0 14,00 35 12,72 15,99 14,42

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,29 2,10 1,76

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,62 2,61 1,97

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,43 1,95 1,80

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 4,34 6,66 5,53

Toplam: 120 55 15 51,25 43 47,90 55,74 49,84

TYT Türkçe DBBAbEcCCe  BEebAECBdcCDeBb aEcAB DbDBAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CABEDeBECDBaeDCD BBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik  D  A CAC  D C  BE C BD     AC          

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen                E    

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 10 6 56
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 2 0 67
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 6 0 46
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA GÜNEY 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,388 281,700 14 36 36 36 18815

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 21310

Katılımlar: 17 41 41 41 22683

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 17 9,75 24 18,87 20,40 18,86

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,69 2,63 2,30

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,54 2,87 2,68

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,99 3,11 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,75 4,07 3,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 11,97 12,69 11,04

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 11,44 13,88 12,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,28 2,11 2,32

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 12,72 15,99 14,42

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,29 2,10 1,76

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,62 2,61 1,97

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,43 1,95 1,80

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 4,34 6,66 5,53

Toplam: 120 27 25 20,75 17 47,90 55,74 49,84

TYT Türkçe cebBdcAd eb   c cDeECBbEC daEcaEBA  D Da

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EaCAddDb ECDB   BD B     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik          C        B  e  a a             

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen                  c  

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 3 20
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 8 6 44
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 2 0 67
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 3 15
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM TATLI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,173 281,700 9 30 30 30 13628

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 21310

Katılımlar: 17 41 41 41 22683

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 18,87 20,40 18,86

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,69 2,63 2,30

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,54 2,87 2,68

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,99 3,11 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 4,07 3,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 11,97 12,69 11,04

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 11,44 13,88 12,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,28 2,11 2,32

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 12,72 15,99 14,42

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,29 2,10 1,76

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,62 2,61 1,97

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,43 1,95 1,80

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 4,34 6,66 5,53

Toplam: 120 45 11 42,25 35 47,90 55,74 49,84

TYT Türkçe eCDBBAAEA CC  BEDbAECBbECDdBbbDEBd  DADB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal ED  Ba bBECDB ADBD B     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik A     A  e        B  C                  

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen                  c  

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 1 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 12 4 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 2 0 67
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 1 15
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE AKŞİT 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,840 281,700 17 40 40 40 20915

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 21310

Katılımlar: 17 41 41 41 22683

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 14 3,50 9 18,87 20,40 18,86

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,69 2,63 2,30

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,54 2,87 2,68

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,99 3,11 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 3,75 4,07 3,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 7 0,25 1 11,97 12,69 11,04

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 11,44 13,88 12,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,28 2,11 2,32

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 12,72 15,99 14,42

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,29 2,10 1,76

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,62 2,61 1,97

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 1,43 1,95 1,80

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 4,34 6,66 5,53

Toplam: 120 11 29 3,75 3 47,90 55,74 49,84

TYT Türkçe DB AAbcede  ccDebEbBd dc               d

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal     eb  a B    Dedca     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik          a    A                         

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen b   E         eaadaa

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 4 20
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 0 3 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 0 3 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
Y 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,880 281,700 12 33 33 33 15878

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 21310

Katılımlar: 17 41 41 41 22683

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 18,87 20,40 18,86

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,69 2,63 2,30

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,54 2,87 2,68

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,99 3,11 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,75 4,07 3,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 11,97 12,69 11,04

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 11,44 13,88 12,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,28 2,11 2,32

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 12,72 15,99 14,42

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,29 2,10 1,76

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,62 2,61 1,97

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,43 1,95 1,80

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 4,34 6,66 5,53

Toplam: 120 40 23 34,25 29 47,90 55,74 49,84

TYT Türkçe DBeAbEdCa bA EDDAECBCcaDdBEcDEBA aDebdbC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal      c Eb B  D DeedD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDD AbCAC CD  dEB           A           

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen          b e        

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 0 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 9 8 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 0 3 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 2 0 15
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
A  E A 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,958 281,700 8 38 38 38 19518

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 21310

Katılımlar: 8 41 41 41 22683

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 23 3,25 8 22,19 20,40 18,86

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 3,03 2,63 2,30

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 3,22 2,87 2,68

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,22 3,11 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,56 4,07 3,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 14,03 12,69 11,04

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 17,16 13,88 12,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,75 2,11 2,32

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 20,91 15,99 14,42

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 3,16 2,10 1,76

Kimya 7 1 1 0,75 11 4,19 2,61 1,97

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,94 1,95 1,80

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 10,28 6,66 5,53

Toplam: 120 24 32 16,00 13 67,41 55,74 49,84

TYT Türkçe cC Bee c Cba   EbaAEaddceceBEc  Bdcbbbad

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal d        E     cBD B     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik AC      eCC C   A B  C                  

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen  db cd C   c  D  a B

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 2 40
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 4 12 22
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 2 0 67
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 0 23
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN 1  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,813 281,700 6 17 17 17 7391

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 21310

Katılımlar: 8 41 41 41 22683

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 22,19 20,40 18,86

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,03 2,63 2,30

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,22 2,87 2,68

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,22 3,11 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,56 4,07 3,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 14,03 12,69 11,04

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 17,16 13,88 12,10

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,75 2,11 2,32

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 20,91 15,99 14,42

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,16 2,10 1,76

Kimya 7 2 1 1,75 25 4,19 2,61 1,97

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,94 1,95 1,80

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 10,28 6,66 5,53

Toplam: 120 68 15 64,25 54 67,41 55,74 49,84

TYT Türkçe DBBAcEACCCa BEDDAECBbcCbCBd DEBA  DAeBAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CABEDABE  BDcDCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CD  A CACB      Bc    a b   ACD  B  D   

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen Dc CEEB  A b E E ccD

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 11 4 61
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 3 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 2 15
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR KOÇ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
422,260 281,700 1 2 2 2 1421

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 21310

Katılımlar: 8 41 41 41 22683

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 22,19 20,40 18,86

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,03 2,63 2,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,22 2,87 2,68

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,22 3,11 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,56 4,07 3,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 14,03 12,69 11,04

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 17,16 13,88 12,10

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,75 2,11 2,32

TYT Matematik 40 31 1 30,75 77 20,91 15,99 14,42

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,16 2,10 1,76

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,19 2,61 1,97

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,94 1,95 1,80

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 10,28 6,66 5,53

Toplam: 120 97 13 93,75 78 67,41 55,74 49,84

TYT Türkçe DBcAAEdCCCEABEDDAECBdaCDbBbEDEBABeDebdAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal aABEDABECDB ADCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDC Ea CBCDBC EBECC BDBEDCDACD DB BDA  

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DEdC EBCDABACEAEBBED

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 11 7 61
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 3 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 12 0 92
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
F K 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,118 281,700 7 27 27 27 13102

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 21310

Katılımlar: 8 41 41 41 22683

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 22,19 20,40 18,86

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,03 2,63 2,30

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,22 2,87 2,68

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,22 3,11 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,56 4,07 3,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 14,03 12,69 11,04

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 17,16 13,88 12,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,75 2,11 2,32

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 20,91 15,99 14,42

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,16 2,10 1,76

Kimya 7 1 1 0,75 11 4,19 2,61 1,97

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,94 1,95 1,80

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 10,28 6,66 5,53

Toplam: 120 50 26 43,50 36 67,41 55,74 49,84

TYT Türkçe DcdAcEAC d cBEDbAECBCECcdabbDcBAecDbDB C

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal d BcDbBEa B ADCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik  D  AcCAC  D C  BE  E c     cC          

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DE C  d  A  a bc    

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 18 9 9 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 3 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 4 1 31
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL C 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
414,488 281,700 3 6 6 6 1827

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 21310

Katılımlar: 8 41 41 41 22683

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 22,19 20,40 18,86

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,03 2,63 2,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,22 2,87 2,68

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,22 3,11 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,56 4,07 3,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,03 12,69 11,04

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 17,16 13,88 12,10

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,75 2,11 2,32

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83 20,91 15,99 14,42

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,16 2,10 1,76

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,19 2,61 1,97

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,94 1,95 1,80

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 10,28 6,66 5,53

Toplam: 120 96 19 91,25 76 67,41 55,74 49,84

TYT Türkçe ACeBcA EcCCCEABEDDAEddCECDbBEEaEBABeDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDeABCDABECDBbADBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDCAEACCdebBCbEBECCEBDBEDCDD D DBABDA

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen BccE C CEeDABAaEAEBB

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 3 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 13 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN KAYAR 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,550 281,700 4 13 13 13 5973

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 21310

Katılımlar: 8 41 41 41 22683

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 22,19 20,40 18,86

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,03 2,63 2,30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,22 2,87 2,68

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,22 3,11 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,56 4,07 3,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 14,03 12,69 11,04

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 17,16 13,88 12,10

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,75 2,11 2,32

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 20,91 15,99 14,42

Fizik 7 3 0 3,00 43 3,16 2,10 1,76

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,19 2,61 1,97

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,94 1,95 1,80

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 10,28 6,66 5,53

Toplam: 120 75 19 70,25 59 67,41 55,74 49,84

TYT Türkçe DBBAAccC C eaEDDbECBbECDbBEbDEBAe DbDB C

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CABE ABEbDB ADbDABBa     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDC  CACdC  C EBE CEBD aD  AeD DB     D

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen    C EBCDA ACEbEBBdb

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 18 12 5 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 3 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 8 2 62
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ SEVİNÇ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,503 281,700 5 15 15 15 6429

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 21310

Katılımlar: 8 41 41 41 22683

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 22,19 20,40 18,86

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,03 2,63 2,30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,22 2,87 2,68

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,22 3,11 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,56 4,07 3,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,03 12,69 11,04

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 17,16 13,88 12,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,75 2,11 2,32

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 20,91 15,99 14,42

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,16 2,10 1,76

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,19 2,61 1,97

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,94 1,95 1,80

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 10,28 6,66 5,53

Toplam: 120 73 19 68,25 57 67,41 55,74 49,84

TYT Türkçe ACcBBAAE C C cBEebbECBbEeDdBbbDEBABDDbDB

Cevap Anahtarı A ACDBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADB

TYT Sosyal EDCAeCbABECDBcADBDAB     

Cevap Anahtarı A EDCABCDABECDBDADBDABEACBC

TYT Matematik ACCDDCAEACCdCD C  Bb C BDB              

Cevap Anahtarı A ACCDDCAEACCBCDBCAEBECCEBDBEDCDDBDADBABDA

TYT Fen  EDE C eECDABbaE   B

Cevap Anahtarı A BEDEBCECECDABADEAEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 18 12 6 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 3 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 7 0 54
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
417,063 281,700 2 5 5 5 1694

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 21310

Katılımlar: 8 41 41 41 22683

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 22,19 20,40 18,86

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,03 2,63 2,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,22 2,87 2,68

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,22 3,11 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,56 4,07 3,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 14,03 12,69 11,04

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 17,16 13,88 12,10

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,75 2,11 2,32

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 20,91 15,99 14,42

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,16 2,10 1,76

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,19 2,61 1,97

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,94 1,95 1,80

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,28 6,66 5,53

Toplam: 120 96 16 92,00 77 67,41 55,74 49,84

TYT Türkçe DBBAA cCCbEABED AECdeEbDdcdEDEBABDDbDBAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal  bBEDcB CDBcADCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDCAECACBCD C EBECC BaBEDaDACDADB BDABD

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen DceCEEBCDABACEAEBBED

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 0 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 3 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 10 1 77
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN YÖRÜK 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,918 281,700 2 26 26 26 12515

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 21310

Katılımlar: 2 41 41 41 22683

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 21 13,75 34 20,00 20,40 18,86

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,75 2,63 2,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,12 2,87 2,68

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,12 3,11 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 4,07 3,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 15,00 12,69 11,04

Matematik-1 30 18 11 15,25 51 12,00 13,88 12,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 2,11 2,32

TYT Matematik 40 18 11 15,25 38 12,00 15,99 14,42

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,88 2,10 1,76

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,12 2,61 1,97

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,88 1,95 1,80

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 1,88 6,66 5,53

Toplam: 120 56 43 45,25 38 48,88 55,74 49,84

TYT Türkçe bcBAdEACCdbAcEDDAEdBecacdBEaDdBAcbcbeceC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CAdEaABECDBaeDCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDeAECACdCDBCbcBEdadcaaE CeAC          

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen bd CaEeb  c   eE    

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 6 12 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 3 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 5 7 38
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN DEMİRCİ 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,238 281,700 1 24 24 24 10549

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 21310

Katılımlar: 2 41 41 41 22683

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 20,00 20,40 18,86

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,75 2,63 2,30

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 3,12 2,87 2,68

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,12 3,11 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 4,07 3,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 15,00 12,69 11,04

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 12,00 13,88 12,10

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 2,11 2,32

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 12,00 15,99 14,42

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,88 2,10 1,76

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,12 2,61 1,97

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,88 1,95 1,80

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 1,88 6,66 5,53

Toplam: 120 59 26 52,50 44 48,88 55,74 49,84

TYT Türkçe DBBAAEACCCEAcEbDAECBbaeDCBdbDEBAeDceDeAC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CABEDbBEbaBbADCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDD A CAC eD    Bb  cc   a   C          

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen D c        bC dccBEe

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 10 8 56
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 3 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 3 15
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÖZDEMİR 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
373,053 281,700 1 10 10 10 4337

Puanı Hesaplanan: 40 40 40 21310

Katılımlar: 1 41 41 41 22683

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 30,25 20,40 18,86

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 2,63 2,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 5,00 2,87 2,68

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,00 3,11 2,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 4,07 3,43

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 17,75 12,69 11,04

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 23,25 13,88 12,10

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,00 2,11 2,32

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 25,25 15,99 14,42

Fizik 7 3 0 3,00 43 3,00 2,10 1,76

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 2,61 1,97

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,50 1,95 1,80

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 4,50 6,66 5,53

Toplam: 120 81 13 77,75 65 77,75 55,74 49,84

TYT Türkçe DBBAAEACCe ABEDbAECdbECDbBEEDEcABDDADBdC

Cevap Anahtarı B DBBAAEACCCEABEDDAECBCECDCBEEDEBABDDADBAC

TYT Sosyal CAdEDABECDB ADCDABBD     

Cevap Anahtarı B CABEDABECDBDADCDABBDCBCAE

TYT Matematik CDDCAECACBCDBCA BbCCcBDBcD  ACD D       

Cevap Anahtarı B CDDCAECACBCDBCAEBECCEBDBEDCDACDADBABDABD

TYT Fen    C EB       cc B D

Cevap Anahtarı B DEBCEEBCDABACEAEBBED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 3 3 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 10 2 77
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
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