
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP TYT 2 28 500 723 15468

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,4 10,4 21,78 9,7 4,7 8,49 15,2 4,1 14,22 6,2 3,5 5,33 55,5 22,6 49,82 287,360

Okul Ortalaması 26,9 8,7 24,68 11,0 4,7 9,79 17,2 3,8 16,23 7,5 3,0 6,78 62,5 20,3 57,48 306,970

KATILIMLAR

1 0 BURAK KAHRAMAN   34 5 32,75 17 0 17,00 37 1 36,75 19 1 18,75 107 7 105,25 456,348 1 1 3 3 90

2 0 KEMAL C  MA 39 1 38,75 19 1 18,75 27 0 27,00 17 3 16,25 102 5 100,75 441,878 1 2 8 9 215

3 0 EBRAR KOÇ  MA 37 3 36,25 13 6 11,50 34 2 33,50 17 2 16,50 101 13 97,75 433,153 2 3 16 17 333

4 0 SÜMEYYE 12A 34 4 33,00 13 4 12,00 31 1 30,75 18 1 17,75 96 10 93,50 420,790 1 4 28 32 562

5 0 BİRSU KARADAYI  M 34 5 32,75 13 5 11,75 31 4 30,00 15 5 13,75 93 19 88,25 404,808 1 5 45 49 993

6 0 KAYRA  M 38 2 37,50 14 3 13,25 20 2 19,50 18 2 17,50 90 9 87,75 402,830 2 6 48 52 1056

7 0 BÜŞRA   30 9 27,75 15 4 14,00 33 7 31,25 14 5 12,75 92 25 85,75 397,868 2 7 53 59 1211

8 0 HACER   31 9 28,75 12 8 10,00 29 7 27,25 15 5 13,75 87 29 79,75 379,658 3 8 90 103 1932

9 0 A A  M 33 5 31,75 11 6 9,50 20 5 18,75 13 4 12,00 77 20 72,00 355,793 3 9 127 151 3018

10 0 REYYAN KAYAR  MA 32 7 30,25 11 2 10,50 22 1 21,75 8 4 7,00 73 14 69,50 348,238 3 10 142 169 3419

11 0 ESAT VAROL   28 7 26,25 15 3 14,25 17 10 14,50 14 4 13,00 74 24 68,00 344,468 4 11 149 177 3601

12 0 SEVGİ SEVİNÇ  M 32 7 30,25 12 4 11,00 20 2 19,50 7 6 5,50 71 19 66,25 338,363 4 12 163 198 3959

13 0 ZEHRA AYNA  M 29 11 26,25 13 3 12,25 17 2 16,50 2 2 1,50 61 18 56,50 309,278 5 13 248 318 5969

14 0 SUDE   26 11 23,25 8 2 7,50 15 1 14,75 8 3 7,25 57 17 52,75 298,573 5 14 269 350 6764

15 0 SÜMEYYE DALLI  M 30 10 27,50 14 6 12,50 10 9 7,75 4 3 3,25 58 28 51,00 292,575 6 15 288 376 7235

16 0 RY  MA 29 11 26,25 10 1 9,75 15 5 13,75 1 1 0,75 55 18 50,50 291,128 4 16 295 386 7349

17 0 AYŞE H TETİK  M 28 10 25,50 12 5 10,75 14 1 13,75 0 1 -0,25 54 17 49,75 288,920 7 17 305 401 7555

18 0 F K  MA 30 9 27,75 8 7 6,25 12 6 10,50 5 4 4,00 55 26 48,50 285,023 5 18 315 418 7905

19 0 HAVVANUR SAOTAY  M 27 12 24,00 9 9 6,75 16 4 15,00 1 4 0,00 53 29 45,75 277,045 8 19 337 453 8596

20 0 ADİL GEZER  MA 24 11 21,25 8 6 6,50 15 2 14,50 1 4 0,00 48 23 42,25 266,833 6 20 375 504 9471

21 0 SERRA   18 15 14,25 10 1 9,75 14 3 13,25 6 6 4,50 48 25 41,75 266,413 6 21 378 508 9500

22 0 SUDE  M 24 11 21,25 8 3 7,25 11 4 10,00 2 4 1,00 45 22 39,50 258,568 9 22 397 540 10148

23 0 İKBAL  M 25 11 22,25 7 4 6,00 6 4 5,00 0 2 -0,50 38 21 32,75 237,993 10 23 419 590 11648

24 0 FATMA GÜL AYÇİÇEK  MB 15 5 13,75 8 11 5,25 10 6 8,50 1 2 0,50 34 24 28,00 224,793 1 24 432 616 12519

25 0 AA  MA 20 17 15,75 8 6 6,50 4 5 2,75 0 1 -0,25 32 29 24,75 214,688 7 25 445 634 13055

26 0 ENES AYTEKİN  M 18 12 15,00 11 6 9,50 29 18 24,50 214,040 11 26 447 636 13099

27 0 G  MA 7 24 1,00 2 14 -1,50 1 12 -2,00 5 6 3,50 15 56 1,00 145,030 8 27 493 712 15153

28 0 MELİKERRR  M 6 2 5,50 6 2 5,50
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP TYT 2

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Okul

(28)
26,86 8,71 24,68 3,61 0,89 3,38 1,57 1,54 1,19 2,68 1,25 2,37 3,11 1,04 2,85 15,21 3,36 14,38 1,96 0,43 1,86 2,14 1,46 1,78 3,00 0,82 2,79 2,39 0,75 2,21 62,53 20,25 57,49 306,970

İlçe
(500)

25,75 9,16 23,46 3,43 0,81 3,22 1,65 1,07 1,38 2,52 1,45 2,16 2,68 1,05 2,42 0,01 0,01 0,01 16,19 3,32 15,36 1,80 0,53 1,66 2,04 1,57 1,65 2,42 1,09 2,14 2,36 0,70 2,19 60,85 20,76 55,65 305,280

İl
(723)

25,25 9,64 22,84 3,37 0,86 3,15 1,63 1,11 1,35 2,50 1,46 2,13 2,69 1,05 2,42 0,01 0,01 0,01 15,03 3,20 14,23 1,49 0,47 1,37 1,84 1,49 1,46 2,16 1,06 1,89 2,09 0,68 1,92 58,06 21,03 52,77 296,890

Genel
(15468)

24,37 10,36 21,78 3,28 0,90 3,05 1,48 1,23 1,17 2,36 1,50 1,98 2,53 1,02 2,27 0,02 0,01 0,01 13,72 3,57 12,82 1,52 0,52 1,39 1,87 1,59 1,47 2,20 1,16 1,91 2,14 0,75 1,95 55,49 22,61 49,80 287,360

Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
  
(6)

27,83 9,33 25,50 4,33 0,17 4,29 1,83 1,17 1,54 2,83 0,83 2,62 3,83 0,83 3,62 20,00 4,00 19,00 4,17 0,83 3,96 3,67 2,17 3,12 5,00 1,00 4,75 4,00 0,83 3,79 77,49 21,16 72,19 357,220

 M
(12)

26,50 8,00 24,50 3,83 0,67 3,67 1,58 1,67 1,17 2,42 1,50 2,04 3,00 0,83 2,79 13,08 2,75 12,40 0,67 0,33 0,58 1,58 1,25 1,27 1,92 0,83 1,71 1,67 0,67 1,50 56,25 18,50 51,63 281,680

 MA
(8)

27,25 10,38 24,66 3,25 1,13 2,97 1,50 1,38 1,16 2,75 1,25 2,44 2,38 1,63 1,97 14,75 3,88 13,78 1,50 0,25 1,44 1,63 1,38 1,28 2,88 0,88 2,66 2,25 0,88 2,03 60,14 23,04 54,39 303,250

 MB
(1)

15,00 5,00 13,75 1,00 4,00 0,00 0,00 5,00 -1,25 3,00 1,00 2,75 4,00 1,00 3,75 9,00 5,00 7,75 1,00 1,00 0,75 0,00 1,00 -0,25 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 -0,25 34,00 24,00 28,00 224,790

12A
(1)

34,00 4,00 33,00 2,00 3,00 1,25 2,00 0,00 2,00 4,00 1,00 3,75 5,00 0,00 5,00 22,00 1,00 21,75 9,00 0,00 9,00 6,00 1,00 5,75 7,00 0,00 7,00 5,00 0,00 5,00 96,00 10,00 93,50 420,790

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ okulunda 28 5

TAVŞANLI ilçesinde 500 44 6
KÜTAHYA ilinde 723 68 11 4

Genelde 15468 1398 225 118 51

DERECELER

Genelde sınava 225 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 63. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 11 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 4. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 6 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 4. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP TYT 2
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

4 2,57 1,07 64

[+] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2,36 1,43 59

[+] SES BİLGİSİ 1 0,68 0,11 68

[-] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0,46 0,14 46

[+] AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0,86 0,07 86

[+] YAZIM KURALLARI 2 1,07 0,61 54

[+] NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1,61 0,21 80

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

2 1,36 0,43 68

[+] PARAGRAFIN YAPISI 5 3,64 1,04 73

[+] PARAGRAF YORUMU 18 12,25 3,61 68

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] TARİH VE ZAMAN 1 0,96 0,04 96

[+] İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK
DÜNYASI

1 0,57 0,39 57

[+] TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

1 0,75 0,21 75

[+] DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE
OSMANLI

1 0,71 0,11 71

[+] MİLLİ MÜCADELE 1 0,61 0,14 61

Coğrafya-1
[-] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0,43 0,89 14

[+] ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0,50 0,39 50

[+] BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,64 0,25 64

Felsefe
[+] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0,54 0,21 54

[+] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,86 0 86

[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 0,46 0,93 23

[+] 15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,82 0,11 82

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,79 0,14 79

[-] DİN VE İSLAM 1 0,36 0,50 36

[+] ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1,61 0,29 80

[-] HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0,36 0,11 36

Felsefe (Seçmeli)
[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 0 0 0

[-] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

[-] 18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

[-] FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] RASYONEL SAYILAR 2 1,36 0,25 68

[-] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0,82 0,25 41

[+] SAYILAR 5 3,57 0,39 71

[+] MUTLAK DEĞER 1 0,54 0,18 54

[+] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0,71 0,11 71

[+] ÇARPANLARA AYIRMA VE
ÖZDEŞLİKLER

1 0,54 0,11 54

[-] PROBLEMLER 12 5,71 0,86 48

[-] MANTIK 1 0,32 0,14 32

[+] FONKSİYONLAR 1 0,54 0,04 54

[-] VERİ 1 0,43 0,39 43

[-] KÜMELER 1 0,39 0,50 39

[-] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0,25 0,11 25

[-] OLASILIK 1 0,04 0,04 4

Geometri
[-] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0,39 0 39

[-] ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE
YARDIMCI ELEMANLAR

1 0,07 0,07 7

[-] ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI
İLİŞKİLERİ

1 0,18 0,04 18

[-] ÖZEL ÜÇGENLER 2 0,25 0,18 13

[-] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0,71 0,04 24

[-] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0,36 0,11 18

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0,29 0,21 29

[-] ISI VE SICAKLIK 1 0,36 0,29 36

[-] HAREKET VE KUVVET 1 0,25 0,21 25

[-] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0,25 0,18 25

[-] KUVVET VE HAREKET 1 0,43 0,25 43

[-] ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0,25 0,18 25

[-] OPTİK 1 0,32 0,14 32

Kimya
[+] KİMYA BİLİMİ 1 0,57 0,18 57

[+] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0,54 0,11 54

[-] KİMYASAL TÜRLER ARASI
ETKİLEŞİMLER

1 0,36 0,11 36

[+] MADDENİN HÂLLERİ 1 0,50 0,07 50

[-] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 0,32 0,14 32

[-] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0,43 0,04 43

[-] KARIŞIMLAR 1 0,29 0,18 29

Biyoloji
[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,25 0,25 25

[-] HÜCRE 1 0,39 0,04 39

[-] CANLILAR DÜNYASI 1 0,46 0 46

[-] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,39 0,11 39

[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,46 0,07 46

[-] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,43 0,29 43



12A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP TYT 2

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
12A

(1)
34,00 4,00 33,00 2,00 3,00 1,25 2,00 0,00 2,00 4,00 1,00 3,75 5,00 0,00 5,00 22,00 1,00 21,75 9,00 0,00 9,00 6,00 1,00 5,75 7,00 0,00 7,00 5,00 0,00 5,00 96,00 10,00 93,50 420,790

Okul
(28)

26,86 8,71 24,68 3,61 0,89 3,38 1,57 1,54 1,19 2,68 1,25 2,37 3,11 1,04 2,85 15,21 3,36 14,38 1,96 0,43 1,86 2,14 1,46 1,78 3,00 0,82 2,79 2,39 0,75 2,21 62,53 20,25 57,49 306,970

İlçe
(500)

25,75 9,16 23,46 3,43 0,81 3,22 1,65 1,07 1,38 2,52 1,45 2,16 2,68 1,05 2,42 0,01 0,01 0,01 16,19 3,32 15,36 1,80 0,53 1,66 2,04 1,57 1,65 2,42 1,09 2,14 2,36 0,70 2,19 60,85 20,76 55,65 305,280

İl
(723)

25,25 9,64 22,84 3,37 0,86 3,15 1,63 1,11 1,35 2,50 1,46 2,13 2,69 1,05 2,42 0,01 0,01 0,01 15,03 3,20 14,23 1,49 0,47 1,37 1,84 1,49 1,46 2,16 1,06 1,89 2,09 0,68 1,92 58,06 21,03 52,77 296,890

Genel
(15468)

24,37 10,36 21,78 3,28 0,90 3,05 1,48 1,23 1,17 2,36 1,50 1,98 2,53 1,02 2,27 0,02 0,01 0,01 13,72 3,57 12,82 1,52 0,52 1,39 1,87 1,59 1,47 2,20 1,16 1,91 2,14 0,75 1,95 55,49 22,61 49,80 287,360

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
12A şubesinde 1

Okulunuzda 28 5
TAVŞANLI ilçesinde 500 44 6

KÜTAHYA ilinde 723 68 11 4
Genelde 15468 1398 225 118 51

DERECELER

Genelde sınava 1398 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 22. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 68 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 2. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 44 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 2. oldu

Okulunuzda sınava 5 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 1. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP TYT 2
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

4 4,00 0 100

[+] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3,00 1,00 75

[-] SES BİLGİSİ 1 0 0 0

[-] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1,00 0

[+] AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1,00 0 100

[+] YAZIM KURALLARI 2 1,00 0 50

[+] NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2,00 0 100

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

2 2,00 0 100

[+] PARAGRAFIN YAPISI 5 4,00 1,00 80

[+] PARAGRAF YORUMU 18 17,00 1,00 94

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] TARİH VE ZAMAN 1 1,00 0 100

[+] İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK
DÜNYASI

1 1,00 0 100

[-] TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

1 0 1,00 0

[-] DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE
OSMANLI

1 0 1,00 0

[-] MİLLİ MÜCADELE 1 0 1,00 0

Coğrafya-1
[-] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0

[+] ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1,00 0 100

[+] BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1,00 0 100

Felsefe
[+] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1,00 0 100

[+] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 1,00 0 100

[+] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 1,00 1,00 50

[+] 15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1,00 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 1,00 0 100

[+] DİN VE İSLAM 1 1,00 0 100

[+] ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2,00 0 100

[+] HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1,00 0 100

Felsefe (Seçmeli)
[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 0 0 0

[-] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

[-] 18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

[-] FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] RASYONEL SAYILAR 2 1,00 1,00 50

[+] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1,00 0 50

[+] SAYILAR 5 4,00 0 80

[+] MUTLAK DEĞER 1 1,00 0 100

[+] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1,00 0 100

[+] ÇARPANLARA AYIRMA VE
ÖZDEŞLİKLER

1 1,00 0 100

[+] PROBLEMLER 12 7,00 0 58

[+] MANTIK 1 1,00 0 100

[+] FONKSİYONLAR 1 1,00 0 100

[+] VERİ 1 1,00 0 100

[+] KÜMELER 1 1,00 0 100

[+] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 1,00 0 100

[+] OLASILIK 1 1,00 0 100

Geometri
[+] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1,00 0 100

[+] ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE
YARDIMCI ELEMANLAR

1 1,00 0 100

[+] ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI
İLİŞKİLERİ

1 1,00 0 100

[+] ÖZEL ÜÇGENLER 2 2,00 0 100

[+] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2,00 0 67

[+] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2,00 0 100

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1,00 0 100

[-] ISI VE SICAKLIK 1 0 1,00 0

[+] HAREKET VE KUVVET 1 1,00 0 100

[+] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1,00 0 100

[+] KUVVET VE HAREKET 1 1,00 0 100

[+] ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1,00 0 100

[+] OPTİK 1 1,00 0 100

Kimya
[+] KİMYA BİLİMİ 1 1,00 0 100

[+] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1,00 0 100

[+] KİMYASAL TÜRLER ARASI
ETKİLEŞİMLER

1 1,00 0 100

[+] MADDENİN HÂLLERİ 1 1,00 0 100

[+] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 1,00 0 100

[+] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1,00 0 100

[+] KARIŞIMLAR 1 1,00 0 100

Biyoloji
[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

[+] HÜCRE 1 1,00 0 100

[+] CANLILAR DÜNYASI 1 1,00 0 100

[+] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1,00 0 100

[+] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1,00 0 100

[+] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 1,00 0 100



   ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP TYT 2

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
  
(6)

27,83 9,33 25,50 4,33 0,17 4,29 1,83 1,17 1,54 2,83 0,83 2,62 3,83 0,83 3,62 20,00 4,00 19,00 4,17 0,83 3,96 3,67 2,17 3,12 5,00 1,00 4,75 4,00 0,83 3,79 77,49 21,16 72,19 357,220

Okul
(28)

26,86 8,71 24,68 3,61 0,89 3,38 1,57 1,54 1,19 2,68 1,25 2,37 3,11 1,04 2,85 15,21 3,36 14,38 1,96 0,43 1,86 2,14 1,46 1,78 3,00 0,82 2,79 2,39 0,75 2,21 62,53 20,25 57,49 306,970

İlçe
(500)

25,75 9,16 23,46 3,43 0,81 3,22 1,65 1,07 1,38 2,52 1,45 2,16 2,68 1,05 2,42 0,01 0,01 0,01 16,19 3,32 15,36 1,80 0,53 1,66 2,04 1,57 1,65 2,42 1,09 2,14 2,36 0,70 2,19 60,85 20,76 55,65 305,280

İl
(723)

25,25 9,64 22,84 3,37 0,86 3,15 1,63 1,11 1,35 2,50 1,46 2,13 2,69 1,05 2,42 0,01 0,01 0,01 15,03 3,20 14,23 1,49 0,47 1,37 1,84 1,49 1,46 2,16 1,06 1,89 2,09 0,68 1,92 58,06 21,03 52,77 296,890

Genel
(15468)

24,37 10,36 21,78 3,28 0,90 3,05 1,48 1,23 1,17 2,36 1,50 1,98 2,53 1,02 2,27 0,02 0,01 0,01 13,72 3,57 12,82 1,52 0,52 1,39 1,87 1,59 1,47 2,20 1,16 1,91 2,14 0,75 1,95 55,49 22,61 49,80 287,360

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
   şubesinde 6
Okulunuzda 28 5

TAVŞANLI ilçesinde 500 44 6
KÜTAHYA ilinde 723 68 11 4

Genelde 15468 1398 225 118 51

DERECELER

Genelde sınava 1398 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 176. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 68 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 14. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 44 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 12. oldu

Okulunuzda sınava 5 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 2. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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   ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP TYT 2
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

4 2,57 1,00 64

[+] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2,29 1,57 57

[+] SES BİLGİSİ 1 0,71 0 71

[-] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0,14 0,43 14

[+] AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1,00 0 100

[+] YAZIM KURALLARI 2 1,29 0,43 64

[+] NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1,71 0,14 86

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

2 1,71 0,29 86

[+] PARAGRAFIN YAPISI 5 4,00 0,86 80

[+] PARAGRAF YORUMU 18 13,29 3,86 74

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] TARİH VE ZAMAN 1 1,00 0 100

[+] İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK
DÜNYASI

1 0,86 0,14 86

[+] TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

1 0,86 0,14 86

[+] DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE
OSMANLI

1 0,57 0,14 57

[+] MİLLİ MÜCADELE 1 0,71 0,14 71

Coğrafya-1
[-] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0,29 0,86 10

[+] ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0,71 0,14 71

[+] BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,86 0 86

Felsefe
[+] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0,57 0,14 57

[+] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,86 0 86

[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 0,57 0,71 29

[+] 15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1,00 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,86 0 86

[-] DİN VE İSLAM 1 0,43 0,57 43

[+] ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2,00 0 100

[+] HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0,71 0,14 71

Felsefe (Seçmeli)
[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 0 0 0

[-] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

[-] 18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

[-] FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] RASYONEL SAYILAR 2 1,71 0,14 86

[-] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0,86 0,29 43

[+] SAYILAR 5 4,00 0,43 80

[+] MUTLAK DEĞER 1 0,71 0,29 71

[+] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0,71 0,14 71

[+] ÇARPANLARA AYIRMA VE
ÖZDEŞLİKLER

1 0,86 0,14 86

[+] PROBLEMLER 12 8,00 1,00 67

[+] MANTIK 1 0,71 0,29 71

[+] FONKSİYONLAR 1 0,86 0 86

[-] VERİ 1 0,43 0,43 43

[+] KÜMELER 1 0,71 0,29 71

[+] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0,57 0 57

[-] OLASILIK 1 0,14 0,14 14

Geometri
[+] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0,71 0 71

[-] ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE
YARDIMCI ELEMANLAR

1 0,29 0,14 29

[+] ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI
İLİŞKİLERİ

1 0,57 0 57

[-] ÖZEL ÜÇGENLER 2 0,86 0,14 43

[+] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1,57 0,14 52

[-] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0,86 0,29 43

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0,71 0,29 71

[+] ISI VE SICAKLIK 1 0,71 0,14 71

[-] HAREKET VE KUVVET 1 0,29 0,57 29

[-] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0,29 0,43 29

[+] KUVVET VE HAREKET 1 0,86 0,14 86

[+] ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0,57 0,14 57

[+] OPTİK 1 0,57 0,29 57

Kimya
[+] KİMYA BİLİMİ 1 0,71 0,14 71

[+] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1,00 0 100

[+] KİMYASAL TÜRLER ARASI
ETKİLEŞİMLER

1 0,71 0,14 71

[+] MADDENİN HÂLLERİ 1 1,00 0 100

[+] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 0,57 0,29 57

[+] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0,71 0 71

[+] KARIŞIMLAR 1 0,57 0,29 57

Biyoloji
[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,29 0,43 29

[+] HÜCRE 1 0,71 0 71

[+] CANLILAR DÜNYASI 1 0,86 0 86

[+] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,71 0,14 71

[+] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,86 0 86

[+] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,71 0,14 71



 MA ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP TYT 2

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
 MA

(8)
27,25 10,38 24,66 3,25 1,13 2,97 1,50 1,38 1,16 2,75 1,25 2,44 2,38 1,63 1,97 14,75 3,88 13,78 1,50 0,25 1,44 1,63 1,38 1,28 2,88 0,88 2,66 2,25 0,88 2,03 60,14 23,04 54,39 303,250

Okul
(28)

26,86 8,71 24,68 3,61 0,89 3,38 1,57 1,54 1,19 2,68 1,25 2,37 3,11 1,04 2,85 15,21 3,36 14,38 1,96 0,43 1,86 2,14 1,46 1,78 3,00 0,82 2,79 2,39 0,75 2,21 62,53 20,25 57,49 306,970

İlçe
(500)

25,75 9,16 23,46 3,43 0,81 3,22 1,65 1,07 1,38 2,52 1,45 2,16 2,68 1,05 2,42 0,01 0,01 0,01 16,19 3,32 15,36 1,80 0,53 1,66 2,04 1,57 1,65 2,42 1,09 2,14 2,36 0,70 2,19 60,85 20,76 55,65 305,280

İl
(723)

25,25 9,64 22,84 3,37 0,86 3,15 1,63 1,11 1,35 2,50 1,46 2,13 2,69 1,05 2,42 0,01 0,01 0,01 15,03 3,20 14,23 1,49 0,47 1,37 1,84 1,49 1,46 2,16 1,06 1,89 2,09 0,68 1,92 58,06 21,03 52,77 296,890

Genel
(15468)

24,37 10,36 21,78 3,28 0,90 3,05 1,48 1,23 1,17 2,36 1,50 1,98 2,53 1,02 2,27 0,02 0,01 0,01 13,72 3,57 12,82 1,52 0,52 1,39 1,87 1,59 1,47 2,20 1,16 1,91 2,14 0,75 1,95 55,49 22,61 49,80 287,360

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
 MA şubesinde 8

Okulunuzda 28 5
TAVŞANLI ilçesinde 500 44 6

KÜTAHYA ilinde 723 68 11 4
Genelde 15468 1398 225 118 51

DERECELER

Genelde sınava 1398 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 510. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 68 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 28. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 44 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 22. oldu

Okulunuzda sınava 5 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 3. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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 MA ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP TYT 2
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

4 2,60 1,13 65

[+] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2,40 1,53 60

[+] SES BİLGİSİ 1 0,60 0,20 60

[-] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0,40 0,20 40

[+] AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1,00 0 100

[+] YAZIM KURALLARI 2 1,20 0,47 60

[+] NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1,67 0,20 83

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

2 1,47 0,47 73

[+] PARAGRAFIN YAPISI 5 3,80 1,07 76

[+] PARAGRAF YORUMU 18 12,80 4,27 71

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] TARİH VE ZAMAN 1 0,93 0,07 93

[+] İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK
DÜNYASI

1 0,60 0,33 60

[+] TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

1 0,80 0,20 80

[+] DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE
OSMANLI

1 0,67 0,13 67

[+] MİLLİ MÜCADELE 1 0,60 0,13 60

Coğrafya-1
[-] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0,40 0,80 13

[+] ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0,53 0,27 53

[+] BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,73 0,13 73

Felsefe
[+] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0,60 0,20 60

[+] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,80 0 80

[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 0,60 0,80 30

[+] 15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,87 0,07 87

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,73 0,20 73

[-] DİN VE İSLAM 1 0,33 0,53 33

[+] ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1,60 0,33 80

[-] HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0,47 0,13 47

Felsefe (Seçmeli)
[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 0 0 0

[-] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

[-] 18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

[-] FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] RASYONEL SAYILAR 2 1,60 0,20 80

[-] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0,87 0,27 43

[+] SAYILAR 5 3,73 0,53 75

[+] MUTLAK DEĞER 1 0,53 0,20 53

[+] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0,73 0,07 73

[+] ÇARPANLARA AYIRMA VE
ÖZDEŞLİKLER

1 0,67 0,13 67

[+] PROBLEMLER 12 6,73 1,00 56

[-] MANTIK 1 0,47 0,13 47

[+] FONKSİYONLAR 1 0,67 0,07 67

[-] VERİ 1 0,40 0,53 40

[-] KÜMELER 1 0,47 0,47 47

[-] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0,40 0,07 40

[-] OLASILIK 1 0,07 0,07 7

Geometri
[-] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0,47 0 47

[-] ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE
YARDIMCI ELEMANLAR

1 0,13 0,07 13

[-] ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI
İLİŞKİLERİ

1 0,27 0,07 27

[-] ÖZEL ÜÇGENLER 2 0,47 0,07 23

[-] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1,13 0,07 38

[-] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0,60 0,20 30

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0,47 0,27 47

[-] ISI VE SICAKLIK 1 0,47 0,27 47

[-] HAREKET VE KUVVET 1 0,20 0,40 20

[-] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0,27 0,27 27

[+] KUVVET VE HAREKET 1 0,53 0,20 53

[-] ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0,33 0,13 33

[-] OPTİK 1 0,47 0,13 47

Kimya
[+] KİMYA BİLİMİ 1 0,73 0,13 73

[+] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0,73 0,13 73

[+] KİMYASAL TÜRLER ARASI
ETKİLEŞİMLER

1 0,53 0,13 53

[+] MADDENİN HÂLLERİ 1 0,67 0,07 67

[-] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 0,40 0,20 40

[+] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0,53 0,07 53

[-] KARIŞIMLAR 1 0,40 0,13 40

Biyoloji
[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,27 0,27 27

[+] HÜCRE 1 0,53 0,07 53

[+] CANLILAR DÜNYASI 1 0,60 0 60

[+] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,53 0,20 53

[+] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,60 0,07 60

[+] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,60 0,20 60



 M ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP TYT 2

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
 M
(12)

26,50 8,00 24,50 3,83 0,67 3,67 1,58 1,67 1,17 2,42 1,50 2,04 3,00 0,83 2,79 13,08 2,75 12,40 0,67 0,33 0,58 1,58 1,25 1,27 1,92 0,83 1,71 1,67 0,67 1,50 56,25 18,50 51,63 281,680

Okul
(28)

26,86 8,71 24,68 3,61 0,89 3,38 1,57 1,54 1,19 2,68 1,25 2,37 3,11 1,04 2,85 15,21 3,36 14,38 1,96 0,43 1,86 2,14 1,46 1,78 3,00 0,82 2,79 2,39 0,75 2,21 62,53 20,25 57,49 306,970

İlçe
(500)

25,75 9,16 23,46 3,43 0,81 3,22 1,65 1,07 1,38 2,52 1,45 2,16 2,68 1,05 2,42 0,01 0,01 0,01 16,19 3,32 15,36 1,80 0,53 1,66 2,04 1,57 1,65 2,42 1,09 2,14 2,36 0,70 2,19 60,85 20,76 55,65 305,280

İl
(723)

25,25 9,64 22,84 3,37 0,86 3,15 1,63 1,11 1,35 2,50 1,46 2,13 2,69 1,05 2,42 0,01 0,01 0,01 15,03 3,20 14,23 1,49 0,47 1,37 1,84 1,49 1,46 2,16 1,06 1,89 2,09 0,68 1,92 58,06 21,03 52,77 296,890

Genel
(15468)

24,37 10,36 21,78 3,28 0,90 3,05 1,48 1,23 1,17 2,36 1,50 1,98 2,53 1,02 2,27 0,02 0,01 0,01 13,72 3,57 12,82 1,52 0,52 1,39 1,87 1,59 1,47 2,20 1,16 1,91 2,14 0,75 1,95 55,49 22,61 49,80 287,360

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
 M şubesinde 12
Okulunuzda 28 5

TAVŞANLI ilçesinde 500 44 6
KÜTAHYA ilinde 723 68 11 4

Genelde 15468 1398 225 118 51

DERECELER

Genelde sınava 1398 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 677. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 68 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 37. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 44 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 27. oldu

Okulunuzda sınava 5 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 4. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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 M ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP TYT 2
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

4 2,59 1,07 65

[+] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2,37 1,41 59

[+] SES BİLGİSİ 1 0,67 0,11 67

[-] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0,48 0,15 48

[+] AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0,89 0,04 89

[+] YAZIM KURALLARI 2 1,04 0,63 52

[+] NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1,59 0,22 80

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

2 1,37 0,44 69

[+] PARAGRAFIN YAPISI 5 3,67 1,04 73

[+] PARAGRAF YORUMU 18 12,63 3,74 70

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] TARİH VE ZAMAN 1 0,96 0,04 96

[+] İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK
DÜNYASI

1 0,59 0,37 59

[+] TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

1 0,78 0,19 78

[+] DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE
OSMANLI

1 0,74 0,07 74

[+] MİLLİ MÜCADELE 1 0,63 0,11 63

Coğrafya-1
[-] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0,44 0,81 15

[+] ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0,52 0,37 52

[+] BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,67 0,22 67

Felsefe
[+] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0,52 0,22 52

[+] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,85 0 85

[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 0,48 0,93 24

[+] 15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,81 0,11 81

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,78 0,15 78

[-] DİN VE İSLAM 1 0,37 0,48 37

[+] ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1,59 0,30 80

[-] HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0,33 0,11 33

Felsefe (Seçmeli)
[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 0 0 0

[-] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

[-] 18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

[-] FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] RASYONEL SAYILAR 2 1,41 0,22 70

[-] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0,85 0,22 43

[+] SAYILAR 5 3,59 0,37 72

[+] MUTLAK DEĞER 1 0,52 0,19 52

[+] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0,70 0,11 70

[+] ÇARPANLARA AYIRMA VE
ÖZDEŞLİKLER

1 0,56 0,11 56

[-] PROBLEMLER 12 5,81 0,85 48

[-] MANTIK 1 0,33 0,15 33

[+] FONKSİYONLAR 1 0,56 0,04 56

[-] VERİ 1 0,41 0,41 41

[-] KÜMELER 1 0,41 0,48 41

[-] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0,26 0,11 26

[-] OLASILIK 1 0,04 0,04 4

Geometri
[-] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0,37 0 37

[-] ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE
YARDIMCI ELEMANLAR

1 0,07 0,07 7

[-] ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI
İLİŞKİLERİ

1 0,19 0,04 19

[-] ÖZEL ÜÇGENLER 2 0,26 0,15 13

[-] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0,74 0,04 25

[-] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0,37 0,11 19

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0,30 0,22 30

[-] ISI VE SICAKLIK 1 0,37 0,30 37

[-] HAREKET VE KUVVET 1 0,26 0,22 26

[-] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0,26 0,19 26

[-] KUVVET VE HAREKET 1 0,44 0,22 44

[-] ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0,26 0,19 26

[-] OPTİK 1 0,33 0,15 33

Kimya
[+] KİMYA BİLİMİ 1 0,56 0,19 56

[+] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0,56 0,11 56

[-] KİMYASAL TÜRLER ARASI
ETKİLEŞİMLER

1 0,37 0,11 37

[+] MADDENİN HÂLLERİ 1 0,52 0,07 52

[-] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 0,33 0,15 33

[-] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0,44 0,04 44

[-] KARIŞIMLAR 1 0,30 0,19 30

Biyoloji
[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,26 0,26 26

[-] HÜCRE 1 0,41 0,04 41

[-] CANLILAR DÜNYASI 1 0,48 0 48

[-] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,41 0,11 41

[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,48 0,07 48

[-] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,44 0,26 44



 MB ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP TYT 2

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
 MB

(1)
15,00 5,00 13,75 1,00 4,00 0,00 0,00 5,00 -1,25 3,00 1,00 2,75 4,00 1,00 3,75 9,00 5,00 7,75 1,00 1,00 0,75 0,00 1,00 -0,25 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 -0,25 34,00 24,00 28,00 224,790

Okul
(28)

26,86 8,71 24,68 3,61 0,89 3,38 1,57 1,54 1,19 2,68 1,25 2,37 3,11 1,04 2,85 15,21 3,36 14,38 1,96 0,43 1,86 2,14 1,46 1,78 3,00 0,82 2,79 2,39 0,75 2,21 62,53 20,25 57,49 306,970

İlçe
(500)

25,75 9,16 23,46 3,43 0,81 3,22 1,65 1,07 1,38 2,52 1,45 2,16 2,68 1,05 2,42 0,01 0,01 0,01 16,19 3,32 15,36 1,80 0,53 1,66 2,04 1,57 1,65 2,42 1,09 2,14 2,36 0,70 2,19 60,85 20,76 55,65 305,280

İl
(723)

25,25 9,64 22,84 3,37 0,86 3,15 1,63 1,11 1,35 2,50 1,46 2,13 2,69 1,05 2,42 0,01 0,01 0,01 15,03 3,20 14,23 1,49 0,47 1,37 1,84 1,49 1,46 2,16 1,06 1,89 2,09 0,68 1,92 58,06 21,03 52,77 296,890

Genel
(15468)

24,37 10,36 21,78 3,28 0,90 3,05 1,48 1,23 1,17 2,36 1,50 1,98 2,53 1,02 2,27 0,02 0,01 0,01 13,72 3,57 12,82 1,52 0,52 1,39 1,87 1,59 1,47 2,20 1,16 1,91 2,14 0,75 1,95 55,49 22,61 49,80 287,360

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
 MB şubesinde 1

Okulunuzda 28 5
TAVŞANLI ilçesinde 500 44 6

KÜTAHYA ilinde 723 68 11 4
Genelde 15468 1398 225 118 51

DERECELER

Genelde sınava 1398 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 1113. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 68 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 58. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 44 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 38. oldu

Okulunuzda sınava 5 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 5. oldu
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 MB ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇAP TYT 2
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

4 2,57 1,07 64

[+] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2,36 1,43 59

[+] SES BİLGİSİ 1 0,68 0,11 68

[-] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0,46 0,14 46

[+] AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0,86 0,07 86

[+] YAZIM KURALLARI 2 1,07 0,61 54

[+] NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1,61 0,21 80

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

2 1,36 0,43 68

[+] PARAGRAFIN YAPISI 5 3,64 1,04 73

[+] PARAGRAF YORUMU 18 12,25 3,61 68

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] TARİH VE ZAMAN 1 0,96 0,04 96

[+] İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK
DÜNYASI

1 0,57 0,39 57

[+] TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

1 0,75 0,21 75

[+] DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE
OSMANLI

1 0,71 0,11 71

[+] MİLLİ MÜCADELE 1 0,61 0,14 61

Coğrafya-1
[-] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0,43 0,89 14

[+] ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0,50 0,39 50

[+] BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,64 0,25 64

Felsefe
[+] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0,54 0,21 54

[+] MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,86 0 86

[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 0,46 0,93 23

[+] 15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,82 0,11 82

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,79 0,14 79

[-] DİN VE İSLAM 1 0,36 0,50 36

[+] ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1,61 0,29 80

[-] HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0,36 0,11 36

Felsefe (Seçmeli)
[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 0 0 0

[-] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

[-] 18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

[-] FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] RASYONEL SAYILAR 2 1,36 0,25 68

[-] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0,82 0,25 41

[+] SAYILAR 5 3,57 0,39 71

[+] MUTLAK DEĞER 1 0,54 0,18 54

[+] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0,71 0,11 71

[+] ÇARPANLARA AYIRMA VE
ÖZDEŞLİKLER

1 0,54 0,11 54

[-] PROBLEMLER 12 5,71 0,86 48

[-] MANTIK 1 0,32 0,14 32

[+] FONKSİYONLAR 1 0,54 0,04 54

[-] VERİ 1 0,43 0,39 43

[-] KÜMELER 1 0,39 0,50 39

[-] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0,25 0,11 25

[-] OLASILIK 1 0,04 0,04 4

Geometri
[-] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0,39 0 39

[-] ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE
YARDIMCI ELEMANLAR

1 0,07 0,07 7

[-] ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI
İLİŞKİLERİ

1 0,18 0,04 18

[-] ÖZEL ÜÇGENLER 2 0,25 0,18 13

[-] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0,71 0,04 24

[-] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0,36 0,11 18

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0,29 0,21 29

[-] ISI VE SICAKLIK 1 0,36 0,29 36

[-] HAREKET VE KUVVET 1 0,25 0,21 25

[-] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0,25 0,18 25

[-] KUVVET VE HAREKET 1 0,43 0,25 43

[-] ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0,25 0,18 25

[-] OPTİK 1 0,32 0,14 32

Kimya
[+] KİMYA BİLİMİ 1 0,57 0,18 57

[+] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0,54 0,11 54

[-] KİMYASAL TÜRLER ARASI
ETKİLEŞİMLER

1 0,36 0,11 36

[+] MADDENİN HÂLLERİ 1 0,50 0,07 50

[-] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 0,32 0,14 32

[-] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0,43 0,04 43

[-] KARIŞIMLAR 1 0,29 0,18 29

Biyoloji
[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,25 0,25 25

[-] HÜCRE 1 0,39 0,04 39

[-] CANLILAR DÜNYASI 1 0,46 0 46

[-] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,39 0,11 39

[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,46 0,07 46

[-] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,43 0,29 43



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK KAHRAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
456,348 287,360 1 1 3 3 90

Puanı Hesaplanan: 27 493 714 15201

Katılımlar: 6 28 500 723 15468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 25,50 24,68 21,78

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,29 3,38 3,05

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,54 1,19 1,17

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,62 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 2,85 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 0 17,00 85 12,08 9,79 8,49

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 19,00 14,38 12,82

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,96 1,86 1,39

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 22,96 16,23 14,22

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,12 1,78 1,47

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,75 2,79 1,91

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,79 2,21 1,95

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 11,67 6,78 5,33

Toplam: 120 107 7 105,25 88 72,21 57,47 49,82

TYT Türkçe CADEBCCA AcEBAcCCAcACEEABDDCDAEBADEEAEbb

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACD   AEECEACAEBBD     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEcCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCEC B DBBBECCD

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AEdEEBDECCDEEBDDBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
397,868 287,360 2 7 53 59 1211

Puanı Hesaplanan: 27 493 714 15201

Katılımlar: 6 28 500 723 15468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,50 24,68 21,78

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,29 3,38 3,05

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,54 1,19 1,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,62 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,62 2,85 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,08 9,79 8,49

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 19,00 14,38 12,82

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,96 1,86 1,39

TYT Matematik 40 33 7 31,25 78 22,96 16,23 14,22

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,12 1,78 1,47

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,75 2,79 1,91

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,79 2,21 1,95

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 11,67 6,78 5,33

Toplam: 120 92 25 85,75 71 72,21 57,47 49,82

TYT Türkçe aDAaCBaAbAebBADdBeCACEAEDDeCDA BEDEEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCDaEA aECcACAEBBe     

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCCBaBCBDBBaEDBAeBDAAAEdCBCbBaDBCEBBDd

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen dEABEcDcCCDE BBDacEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 16 1 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 1 92
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESAT VAROL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
344,468 287,360 4 11 149 177 3601

Puanı Hesaplanan: 27 493 714 15201

Katılımlar: 6 28 500 723 15468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 25,50 24,68 21,78

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,29 3,38 3,05

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,54 1,19 1,17

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,62 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,62 2,85 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,08 9,79 8,49

Matematik-1 30 14 10 11,50 38 19,00 14,38 12,82

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,96 1,86 1,39

TYT Matematik 40 17 10 14,50 36 22,96 16,23 14,22

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,12 1,78 1,47

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,75 2,79 1,91

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,79 2,21 1,95

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 11,67 6,78 5,33

Toplam: 120 74 24 68,00 57 72,21 57,47 49,82

TYT Türkçe E A CedA AD  ADCBACACbAEDbcdDAABEDEEAECb

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCDaEABCEC eC bBBD     

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik e CCCaeaCdeaBDcD AeBDAAAc C   BD    B   

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen dEdBb DECCDbEBBDDDE 

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 5 2 3 40
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 7 2 58
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HACER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
379,658 287,360 3 8 90 103 1932

Puanı Hesaplanan: 27 493 714 15201

Katılımlar: 6 28 500 723 15468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,50 24,68 21,78

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,29 3,38 3,05

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,54 1,19 1,17

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,62 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,62 2,85 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 12,08 9,79 8,49

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 19,00 14,38 12,82

Geometri 10 5 3 4,25 43 3,96 1,86 1,39

TYT Matematik 40 29 7 27,25 68 22,96 16,23 14,22

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,12 1,78 1,47

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,75 2,79 1,91

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,79 2,21 1,95

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 11,67 6,78 5,33

Toplam: 120 87 29 79,75 66 72,21 57,47 49,82

TYT Türkçe EbAbCBeAAADEBAeCBACACcAEDbBdbbABEDEEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCDaEceeaCbeCAcBBD     

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCCBCBCBDBBcEDBAeB cAeEECBC B D bdBBDa

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen CEAdEceECCDEEaBDaDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 3 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 2 75
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,413 287,360 6 21 378 508 9500

Puanı Hesaplanan: 27 493 714 15201

Katılımlar: 6 28 500 723 15468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 25,50 24,68 21,78

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 4,29 3,38 3,05

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,54 1,19 1,17

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,62 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,62 2,85 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 1 9,75 49 12,08 9,79 8,49

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 19,00 14,38 12,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,96 1,86 1,39

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 22,96 16,23 14,22

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,12 1,78 1,47

Kimya 7 2 0 2,00 29 4,75 2,79 1,91

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,79 2,21 1,95

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 11,67 6,78 5,33

Toplam: 120 48 25 41,75 35 72,21 57,47 49,82

TYT Türkçe aaA  ea bADEdADC dCACd EDbcdDA BcccE ECc

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACB   EA   C  CAbBB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik   CCCBC CB  BD   ACe  AcbEC             

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen dEe Ece C D     bDEe

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 3 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 18 8 7 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 5 3 0 60
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 4 2 33
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,573 287,360 5 14 269 350 6764

Puanı Hesaplanan: 27 493 714 15201

Katılımlar: 6 28 500 723 15468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 25,50 24,68 21,78

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 4,29 3,38 3,05

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,54 1,19 1,17

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,62 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,62 2,85 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 12,08 9,79 8,49

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 19,00 14,38 12,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,96 1,86 1,39

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37 22,96 16,23 14,22

Fizik 7 2 0 2,00 29 3,12 1,78 1,47

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,75 2,79 1,91

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 3,79 2,21 1,95

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 11,67 6,78 5,33

Toplam: 120 57 17 52,75 44 72,21 57,47 49,82

TYT Türkçe aADEeCeA ADEBADdCABAC E eDDCDbbBcDaEAEab

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BeA D         CAbBBD     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik     CBCBCDBBBD     a AAAE C             

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen A   E  ECbDbEc  BA  

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 10 6 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 5 4 0 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 6 0 50
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
A A 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
355,793 287,360 3 9 127 151 3018

Puanı Hesaplanan: 27 493 714 15201

Katılımlar: 12 28 500 723 15468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 24,50 24,68 21,78

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,67 3,38 3,05

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,17 1,19 1,17

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,04 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,79 2,85 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,67 9,79 8,49

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 12,40 14,38 12,82

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,58 1,86 1,39

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 12,98 16,23 14,22

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,27 1,78 1,47

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,71 2,79 1,91

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,50 2,21 1,95

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 4,48 6,78 5,33

Toplam: 120 77 20 72,00 60 51,62 57,47 49,82

TYT Türkçe EDACCBe AA EBADCBACACEAEDbeCDAABEDaEAECb

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal edBCD Eb eECbdCAEBB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik  EdCCBCBCBDBdaEDBACB AA    B  Ba a      

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen CE BcE cC DEEcBDeDEA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 6 1 50
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE H TETİK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,920 287,360 7 17 305 401 7555

Puanı Hesaplanan: 27 493 714 15201

Katılımlar: 12 28 500 723 15468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 24,50 24,68 21,78

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,67 3,38 3,05

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,17 1,19 1,17

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,04 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,79 2,85 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,67 9,79 8,49

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 12,40 14,38 12,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,58 1,86 1,39

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34 12,98 16,23 14,22

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,27 1,78 1,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,71 2,79 1,91

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,50 2,21 1,95

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 4,48 6,78 5,33

Toplam: 120 54 17 49,75 41 51,62 57,47 49,82

TYT Türkçe aADEe aAAADEBADCCdBACEE eDDCDbcBeDcdAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BdACDDaeAE C ACAbcB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik  E CCBCBCDBBB  B  Cc A                  

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen                    e

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 12 5 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 3 0 25
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİRSU KARADAYI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
404,808 287,360 1 5 45 49 993

Puanı Hesaplanan: 27 493 714 15201

Katılımlar: 12 28 500 723 15468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 24,50 24,68 21,78

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,38 3,05

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,17 1,19 1,17

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,04 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,79 2,85 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,67 9,79 8,49

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 12,40 14,38 12,82

Geometri 10 6 1 5,75 58 0,58 1,86 1,39

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 12,98 16,23 14,22

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,27 1,78 1,47

Kimya 7 7 0 7,00 100 1,71 2,79 1,91

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,50 2,21 1,95

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 4,48 6,78 5,33

Toplam: 120 93 19 88,25 74 51,62 57,47 49,82

TYT Türkçe EDAaCBeAAAcEBADCBACACcAED BCDbABEDEEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCDcEd  ECbeCAEBBe     

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik BECCCBeBCBDBBDEDBACBDAA EECea B Da EBB C

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen CEedEdDECCDEEBBDeDaA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 2 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 1 83
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES AYTEKİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,040 287,360 11 26 447 636 13099

Puanı Hesaplanan: 27 493 714 15201

Katılımlar: 12 28 500 723 15468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 12 15,00 38 24,50 24,68 21,78

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,67 3,38 3,05

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,17 1,19 1,17

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,04 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,79 2,85 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,67 9,79 8,49

Toplam: 120 29 18 24,50 20 51,62 57,47 49,82

TYT Türkçe aADaBCe   e BAedCdBACEdAeDDCDdEacD      

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BC CDD  AbaCddCdEaBD     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 9 5 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVANUR SAOTAY 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,045 287,360 8 19 337 453 8596

Puanı Hesaplanan: 27 493 714 15201

Katılımlar: 12 28 500 723 15468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 24,50 24,68 21,78

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,67 3,38 3,05

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,17 1,19 1,17

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,04 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,79 2,85 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 9,67 9,79 8,49

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 12,40 14,38 12,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,58 1,86 1,39

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 12,98 16,23 14,22

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,27 1,78 1,47

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 1,71 2,79 1,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,50 2,21 1,95

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 4,48 6,78 5,33

Toplam: 120 53 29 45,75 38 51,62 57,47 49,82

TYT Türkçe bADEeCCAbecaBbDCdABbCaE BbDCDAEBADEEeECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BdACcDb ddaCEbCAbBe      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik  a CCBCaCDBBB  B  ecDAAAE C             

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen     E cc  a  d      

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 14 3 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 0 67
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKBAL 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,993 287,360 10 23 419 590 11648

Puanı Hesaplanan: 27 493 714 15201

Katılımlar: 12 28 500 723 15468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 24,50 24,68 21,78

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,67 3,38 3,05

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,17 1,19 1,17

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,04 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,79 2,85 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 9,67 9,79 8,49

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 12,40 14,38 12,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,58 1,86 1,39

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 12,98 16,23 14,22

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,27 1,78 1,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,71 2,79 1,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,50 2,21 1,95

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 4,48 6,78 5,33

Toplam: 120 38 21 32,75 27 51,62 57,47 49,82

TYT Türkçe EbACaeCA AeE bbdBACACb dDDB DbcBEDEEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ddB   dA  EC  aA BB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik  ECCC     c B      a e A  a             

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen  b c                

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 12 4 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 2 0 40
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 2 2 17
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
402,830 287,360 2 6 48 52 1056

Puanı Hesaplanan: 27 493 714 15201

Katılımlar: 12 28 500 723 15468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 24,50 24,68 21,78

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,38 3,05

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,17 1,19 1,17

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,04 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,79 2,85 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 9,67 9,79 8,49

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 12,40 14,38 12,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,58 1,86 1,39

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 12,98 16,23 14,22

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,27 1,78 1,47

Kimya 7 7 0 7,00 100 1,71 2,79 1,91

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,50 2,21 1,95

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 4,48 6,78 5,33

Toplam: 120 90 9 87,75 73 51,62 57,47 49,82

TYT Türkçe CADEBCCAAAaEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECb

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACDa  AEECbeCAEBB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBCCBCBCDBBBDAB ECc AAc                

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen eECEEdDECCDEEBDDBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 5 1 42
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKERRR 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 12 28 500 723 15468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,67 3,38 3,05

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,17 1,19 1,17

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,04 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,79 2,85 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 9,67 9,79 8,49

Toplam: 120 6 2 5,50 5 51,62 57,47 49,82

TYT Sosyal ACBC DcA b               

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD
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TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 1 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ SEVİNÇ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,363 287,360 4 12 163 198 3959

Puanı Hesaplanan: 27 493 714 15201

Katılımlar: 12 28 500 723 15468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 24,50 24,68 21,78

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,38 3,05

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,17 1,19 1,17

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,04 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,79 2,85 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,67 9,79 8,49

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 12,40 14,38 12,82

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,58 1,86 1,39

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 12,98 16,23 14,22

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,27 1,78 1,47

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,71 2,79 1,91

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,50 2,21 1,95

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 4,48 6,78 5,33

Toplam: 120 71 19 66,25 55 51,62 57,47 49,82

TYT Türkçe CADEBCaA AacBAcCCeeACEEAeDDCDAEBADEEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACDa  bE CEeCAbBB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik C BCCBC CDaBBaAB E B AAAE   C B         

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen Ab Eb  ECaDbEcb B   

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 4 0 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 7 0 58
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,568 287,360 9 22 397 540 10148

Puanı Hesaplanan: 27 493 714 15201

Katılımlar: 12 28 500 723 15468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 24,50 24,68 21,78

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,67 3,38 3,05

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,17 1,19 1,17

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,04 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,79 2,85 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 9,67 9,79 8,49

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 12,40 14,38 12,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,58 1,86 1,39

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 12,98 16,23 14,22

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,27 1,78 1,47

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,71 2,79 1,91

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,50 2,21 1,95

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 4,48 6,78 5,33

Toplam: 120 45 22 39,50 33 51,62 57,47 49,82

TYT Türkçe aADEcCCAAADEBe  dABACbE eDDeb Ea DEEcECc

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCA     b  C eCAdBB      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik eE CCBe CD BB  B  ea AA                 

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen  a  bBbE           e

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 18 8 7 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 4 0 80
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 4 0 33
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE DALLI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,575 287,360 6 15 288 376 7235

Puanı Hesaplanan: 27 493 714 15201

Katılımlar: 12 28 500 723 15468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 24,50 24,68 21,78

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,67 3,38 3,05

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,17 1,19 1,17

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,04 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,79 2,85 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,67 9,79 8,49

Matematik-1 30 10 8 8,00 27 12,40 14,38 12,82

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,58 1,86 1,39

TYT Matematik 40 10 9 7,75 19 12,98 16,23 14,22

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,27 1,78 1,47

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,71 2,79 1,91

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,50 2,21 1,95

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 4,48 6,78 5,33

Toplam: 120 58 28 51,00 43 51,62 57,47 49,82

TYT Türkçe aADEBCaAAAbEBAeCCdBACEEAebDCDAEdcDaEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BeACDDaBAEaCcdaAEBBD     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik b a Cd BCD Bc   c CaDbAAE   d    d      

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen  dC E  d      D   Ea

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 5 3 1 60
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 4 3 33
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA AYNA 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,278 287,360 5 13 248 318 5969

Puanı Hesaplanan: 27 493 714 15201

Katılımlar: 12 28 500 723 15468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 24,50 24,68 21,78

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,67 3,38 3,05

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,17 1,19 1,17

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,04 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,79 2,85 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,67 9,79 8,49

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 12,40 14,38 12,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,58 1,86 1,39

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 12,98 16,23 14,22

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,27 1,78 1,47

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,71 2,79 1,91

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,50 2,21 1,95

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 4,48 6,78 5,33

Toplam: 120 61 18 56,50 47 51,62 57,47 49,82

TYT Türkçe aDAbCeaAAAaEBAbdaACACdAEDDBCDAABcDcEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal ACBCDcEc  EC ACAdBB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik B CCCBC C cBB   BAdB AAAE C             

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen         d       DaE 

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 4 0 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 7 0 58
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AA 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,688 287,360 7 25 445 634 13055

Puanı Hesaplanan: 27 493 714 15201

Katılımlar: 8 28 500 723 15468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 24,66 24,68 21,78

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,97 3,38 3,05

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,16 1,19 1,17

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,44 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 1,97 2,85 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 8,53 9,79 8,49

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 13,78 14,38 12,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,44 1,86 1,39

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 15,22 16,23 14,22

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,28 1,78 1,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,66 2,79 1,91

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,03 2,21 1,95

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 5,97 6,78 5,33

Toplam: 120 32 29 24,75 21 54,38 57,47 49,82

TYT Türkçe EbACdcC AAaEaAbeceCACcddD adDd BEDaEAbCA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal AeBC DEb  E EdCc ce      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik   CC        c   e b  A  Ecd             

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen                  c  

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 18 10 6 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 5 1 0 20
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 2 4 17
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADİL GEZER 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,833 287,360 6 20 375 504 9471

Puanı Hesaplanan: 27 493 714 15201

Katılımlar: 8 28 500 723 15468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 24,66 24,68 21,78

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,97 3,38 3,05

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,16 1,19 1,17

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,44 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,97 2,85 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 8,53 9,79 8,49

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 13,78 14,38 12,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,44 1,86 1,39

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 15,22 16,23 14,22

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,28 1,78 1,47

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,66 2,79 1,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,03 2,21 1,95

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 5,97 6,78 5,33

Toplam: 120 48 23 42,25 35 54,38 57,47 49,82

TYT Türkçe EDAaCBeA A  cA dBdCACdAEDDBdDA BbDaEeECc

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal AdBCD  A  aCddCc Ba      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik   CCCd BCBD B E B eB AAAE               

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen ab  c  Eb           

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 12 5 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 5 3 1 60
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 7 0 58
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR KOÇ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
433,153 287,360 2 3 16 17 333

Puanı Hesaplanan: 27 493 714 15201

Katılımlar: 8 28 500 723 15468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 24,66 24,68 21,78

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,97 3,38 3,05

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,16 1,19 1,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,44 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,97 2,85 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 8,53 9,79 8,49

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 13,78 14,38 12,82

Geometri 10 7 1 6,75 68 1,44 1,86 1,39

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 15,22 16,23 14,22

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,28 1,78 1,47

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,66 2,79 1,91

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,03 2,21 1,95

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 5,97 6,78 5,33

Toplam: 120 101 13 97,75 81 54,38 57,47 49,82

TYT Türkçe CADEBCeAAADEBADCCABACEEAeDDCDAEBcDEEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACDc dAEECEdCAbBae     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBCCBCBCDBBBDABDECc AAAEBCEC B e BBECCD

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AbCcE DECCDEEBDDBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 0 92
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
F K 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,023 287,360 5 18 315 418 7905

Puanı Hesaplanan: 27 493 714 15201

Katılımlar: 8 28 500 723 15468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 24,66 24,68 21,78

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,97 3,38 3,05

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,16 1,19 1,17

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,44 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,97 2,85 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 8,53 9,79 8,49

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 13,78 14,38 12,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,44 1,86 1,39

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26 15,22 16,23 14,22

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,28 1,78 1,47

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,66 2,79 1,91

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,03 2,21 1,95

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 5,97 6,78 5,33

Toplam: 120 55 26 48,50 40 54,38 57,47 49,82

TYT Türkçe aDACdBCb ADcBADCBACACdAdDDBCbAABcDcEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal eCBC  bde aCE aAbBB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik  ECCCd Be DBB   B ee Ac E C e           

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen  E  bE EC b     bD e

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 5 1 42
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
G 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
145,030 287,360 8 27 493 712 15153

Puanı Hesaplanan: 27 493 714 15201

Katılımlar: 8 28 500 723 15468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 24 1,00 3 24,66 24,68 21,78

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 2,97 3,38 3,05

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,16 1,19 1,17

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 2,44 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,97 2,85 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 14 -1,50 -8 8,53 9,79 8,49

Matematik-1 30 1 11 -1,75 -6 13,78 14,38 12,82

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,44 1,86 1,39

TYT Matematik 40 1 12 -2,00 -5 15,22 16,23 14,22

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,28 1,78 1,47

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,66 2,79 1,91

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,03 2,21 1,95

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 5,97 6,78 5,33

Toplam: 120 15 56 1,00 1 54,38 57,47 49,82

TYT Türkçe c AbdceeAA b AD Bedeac b adC d abec cdae

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal cbdaacdea   ac eacBD     

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik ecdaC    a ce    eae     c             e

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen  cAB  DEba  a  e  bA

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 4 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 3 20
PARAGRAF YORUMU 18 1 12 6

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
SAYILAR 5 1 2 20
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 0 2 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL C 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
441,878 287,360 1 2 8 9 215

Puanı Hesaplanan: 27 493 714 15201

Katılımlar: 8 28 500 723 15468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 24,66 24,68 21,78

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,97 3,38 3,05

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,16 1,19 1,17

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,44 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 1,97 2,85 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 8,53 9,79 8,49

Matematik-1 30 25 0 25,00 83 13,78 14,38 12,82

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,44 1,86 1,39

TYT Matematik 40 27 0 27,00 68 15,22 16,23 14,22

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,28 1,78 1,47

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,66 2,79 1,91

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,03 2,21 1,95

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 5,97 6,78 5,33

Toplam: 120 102 5 100,75 84 54,38 57,47 49,82

TYT Türkçe CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDcCDAEBADEEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCACDDCaAEECEACAEBBD     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CEBCCBCBCDBBB AB ECB AAAE CEC B        D

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen bEdEEeDECCDEEBDDBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 0 75
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN KAYAR 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
348,238 287,360 3 10 142 169 3419

Puanı Hesaplanan: 27 493 714 15201

Katılımlar: 8 28 500 723 15468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 24,66 24,68 21,78

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,97 3,38 3,05

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,16 1,19 1,17

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,44 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,97 2,85 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 8,53 9,79 8,49

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 13,78 14,38 12,82

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,44 1,86 1,39

TYT Matematik 40 22 1 21,75 54 15,22 16,23 14,22

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,28 1,78 1,47

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,66 2,79 1,91

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,03 2,21 1,95

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 5,97 6,78 5,33

Toplam: 120 73 14 69,50 58 54,38 57,47 49,82

TYT Türkçe CADEBCae ADbBADCCABACEEABDDaDAEBcDcEAdCA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BeACD  B EEC  CAb B      

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik CE CCBCBCDBBB AB  Ce AAAE         BBE   

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen e      dCCDdE  DBeED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 5 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 6 0 50
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RY 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,128 287,360 4 16 295 386 7349

Puanı Hesaplanan: 27 493 714 15201

Katılımlar: 8 28 500 723 15468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 24,66 24,68 21,78

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,97 3,38 3,05

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,16 1,19 1,17

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,44 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,97 2,85 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 1 9,75 49 8,53 9,79 8,49

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 13,78 14,38 12,82

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,44 1,86 1,39

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 15,22 16,23 14,22

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,28 1,78 1,47

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,66 2,79 1,91

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,03 2,21 1,95

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 5,97 6,78 5,33

Toplam: 120 55 18 50,50 42 54,38 57,47 49,82

TYT Türkçe EDAaCcCAAADEBAbeeACACEAEDbBCbbAccDcEAECA

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal A B   E   ECb CAEBB      

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik  ECCCBdaC DBcD  BAea AAAE               

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen        E         a  

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 4 1 80
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 5 1 42
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA GÜL AYÇİÇEK 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,793 287,360 1 24 432 616 12519

Puanı Hesaplanan: 27 493 714 15201

Katılımlar: 1 28 500 723 15468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 5 13,75 34 13,75 24,68 21,78

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,00 3,38 3,05

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 -1,25 1,19 1,17

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,75 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 2,85 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 5,25 9,79 8,49

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 7,75 14,38 12,82

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,75 1,86 1,39

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21 8,50 16,23 14,22

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,25 1,78 1,47

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,00 2,79 1,91

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,25 2,21 1,95

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,50 6,78 5,33

Toplam: 120 34 24 28,00 23 28,00 57,47 49,82

TYT Türkçe EDAbCceA cDEBADCBdC CE                  

Cevap Anahtarı B EDACCBCAAADEBADCBACACEAEDDBCDAABEDEEAECA

TYT Sosyal edBacbdceaECd CAbBBD     

Cevap Anahtarı B ACBCDDEABCECEACAEBBDACECD

TYT Matematik  dbCCaC   DBB     Ca e AE     B  d      

Cevap Anahtarı B BECCCBCBCBDBBDEDBACBDAAAEECBCABDDBCEBBDC

TYT Fen     b  E         b  

Cevap Anahtarı B CEABEEDECCDEEBBDDDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 18 2 0 11

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 3 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 5 3 1 60
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 3 1 25
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 2

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
420,790 287,360 1 4 28 32 562

Puanı Hesaplanan: 27 493 714 15201

Katılımlar: 1 28 500 723 15468

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 33,00 24,68 21,78

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,25 3,38 3,05

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,00 1,19 1,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 2,37 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 2,85 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,00 9,79 8,49

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 21,75 14,38 12,82

Geometri 10 9 0 9,00 90 9,00 1,86 1,39

TYT Matematik 40 31 1 30,75 77 30,75 16,23 14,22

Fizik 7 6 1 5,75 82 5,75 1,78 1,47

Kimya 7 7 0 7,00 100 7,00 2,79 1,91

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 5,00 2,21 1,95

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 17,75 6,78 5,33

Toplam: 120 96 10 93,50 78 93,50 57,47 49,82

TYT Türkçe CADEBCa bAD BADCCAcACEEAeDDCDAEBADEEAECA

Cevap Anahtarı A CADEBCCAAADEBADCCABACEEABDDCDAEBADEEAECA

TYT Sosyal BCdbe   AEECbACAEBBD     

Cevap Anahtarı A BCACDDCBAEECEACAEBBDACDCE

TYT Matematik dE CC CBCDBBBDA D CB AAA B ECABDDB BECCD

Cevap Anahtarı A CEBCCBCBCDBBBDABDECBDAAAEBCECABDDBBBECCD

TYT Fen AbCEEBDECCDEEB DBAED

Cevap Anahtarı A AECEEBDECCDEEBDDBAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 5 4 0 80
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 7 0 58
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
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