
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103 39 81 81 7402

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,2 13,1 15,94 9,0 5,1 7,74 10,3 3,8 9,34 3,2 3,2 2,36 41,7 25,1 35,38 241,700

Okul Ortalaması 25,1 9,6 22,72 11,4 4,6 10,27 18,0 3,5 17,11 6,1 3,7 5,17 60,6 21,4 55,27 306,170

KATILIMLAR

1 0 BÜŞRAA  MA 35 5 33,75 15 5 13,75 33 6 31,50 15 5 13,75 98 21 92,75 418,268 1 1 10 10 139

2 0 EBRAR KOÇ  MA 36 4 35,00 12 7 10,25 32 4 31,00 15 3 14,25 95 18 90,50 411,330 2 2 13 13 177

3 0 KAYRA  M 37 3 36,25 15 4 14,00 29 1 28,75 11 6 9,50 92 14 88,50 404,938 1 3 17 17 210

4 0 K C  MA 33 7 31,25 15 5 13,75 35 3 34,25 10 10 7,50 93 25 86,75 400,223 3 4 19 19 245

5 0 BURAK KAHRAMAN   29 10 26,50 15 5 13,75 34 5 32,75 13 7 11,25 91 27 84,25 393,440 1 5 22 22 302

6 0 ÖMER ÖZDEMİR  MB 30 8 28,00 16 4 15,00 30 3 29,25 8 1 7,75 84 16 80,00 380,270 1 6 26 26 439

7 0 HACER ARAS  M 28 12 25,00 15 5 13,75 31 7 29,25 11 9 8,75 85 33 76,75 370,885 2 7 33 33 532

8 0 SÜMEYYE  MA 29 11 26,25 12 3 11,25 30 4 29,00 12 7 10,25 83 25 76,75 370,783 4 8 34 34 535

9 0 REYYAN KAYAR  MA 33 5 31,75 11 3 10,25 25 4 24,00 7 4 6,00 76 16 72,00 355,553 5 9 37 37 699

10 0 SE*İ S   30 9 27,75 17 3 16,25 21 4 20,00 8 1 7,75 76 17 71,75 355,388 2 10 38 38 706

11 0 YUNUS EMRE METE  M 26 10 23,50 15 1 14,75 16 4 15,00 14 3 13,25 71 18 66,50 340,305 3 11 42 42 905

12 0 KAĞAN AKCAN   25 13 21,75 13 6 11,50 27 5 25,75 6 10 3,50 71 34 62,50 328,063 3 12 43 43 1114

13 0 EBRAR   26 9 23,75 14 3 13,25 19 1 18,75 7 2 6,50 66 15 62,25 327,168 4 13 44 44 1129

14 0 ESAT VAROL   19 13 15,75 10 9 7,75 24 3 23,25 15 5 13,75 68 30 60,50 323,213 5 14 47 47 1201

15 0 HÜSEYİN DEMİRCİ  MB 27 12 24,00 13 7 11,25 18 2 17,50 7 5 5,75 65 26 58,50 315,780 2 15 48 48 1343

16 0 ZEHRA AYNA  M 34 6 32,50 10 10 7,50 17 3 16,25 3 2 2,50 64 21 58,75 315,300 4 16 49 49 1355

17 0 ADİL GEZER  MA 29 5 27,75 14 2 13,50 11 5 9,75 7 5 5,75 61 17 56,75 310,008 6 17 51 51 1442

18 1 AHSEN ÇAĞLAR  MA 26 10 23,50 10 7 8,25 17 3 16,25 10 7 8,25 63 27 56,25 309,150 7 18 52 52 1457

19 0 NİSANUR USLU  MB 27 11 24,25 14 5 12,75 17 2 16,50 2 0 2,00 60 18 55,50 306,538 3 19 53 53 1504

20 0 AYŞE H TETİK  M 28 12 25,00 12 6 10,50 15 4 14,00 4 0 4,00 59 22 53,50 300,480 5 20 54 54 1610

21 0 RY  MA 30 9 27,75 9 3 8,25 15 4 14,00 4 2 3,50 58 18 53,50 300,103 8 21 55 55 1616

22 0 EREN YÖRÜK  MB 23 17 18,75 14 6 12,50 22 10 19,50 4 9 1,75 63 42 52,50 298,183 4 22 56 56 1664

23 0 HATİCE ERYILMAZ  MA 21 15 17,25 11 3 10,25 20 6 18,50 7 5 5,75 59 29 51,75 296,273 9 23 57 57 1706

24 0 SERRA   26 12 23,00 4 2 3,50 24 6 22,50 4 8 2,00 58 28 51,00 293,110 6 24 59 59 1767

25 0 TARIK  M 28 10 25,50 13 7 11,25 13 2 12,50 0 1 -0,25 54 20 49,00 286,655 6 25 60 60 1941

26 0 A A   19 17 14,75 10 5 8,75 17 2 16,50 9 6 7,50 55 30 47,50 283,833 7 26 62 62 2016

27 0 FATMA NUR K  MA 25 13 21,75 10 6 8,50 12 3 11,25 7 5 5,75 54 27 47,25 282,098 10 27 63 63 2062

28 0 ENES İNANÇ  M 12 2 11,50 15 4 14,00 16 2 15,50 4 6 2,50 47 14 43,50 271,975 7 28 66 66 2341

29 0 İKBAL  M 27 9 24,75 11 4 10,00 8 4 7,00 2 1 1,75 48 18 43,50 270,223 8 29 69 69 2392

30 0 ÖZLEM TATLI  M 27 10 24,50 12 6 10,50 6 0 6,00 45 16 41,00 262,635 9 30 71 71 2617

31 0 FURKAN ÖZDEMİR  M 23 11 20,25 21 3 20,25 44 14 40,50 261,678 10 31 72 72 2641

32 0 MELİKE KOCABAŞ  M 26 11 23,25 14 5 12,75 2 2 1,50 42 18 37,50 252,228 11 32 73 73 2968

33 0 FATMA GÜL AYÇİÇEK  MB 23 10 20,50 11 6 9,50 8 5 6,75 42 21 36,75 250,320 5 33 74 74 3029

34 0 A    A  MA 21 13 17,75 5 3 4,25 7 2 6,50 5 1 4,75 38 19 33,25 240,298 11 34 76 76 3444

35 0 SUDE  M 16 12 13,00 6 1 5,75 11 0 11,00 3 4 2,00 36 17 31,75 236,275 12 35 77 77 3630

36 0 GÜNEŞ K  MA 24 12 21,00 9 6 7,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 35 23 29,25 227,655 12 36 78 78 4029

37 0 AA  MA 17 16 13,00 8 6 6,50 1 2 0,50 2 3 1,25 28 27 21,25 204,535 13 37 79 79 5038

38 0 ENES AYTEKİN  M 5 1 4,75 15 5 13,75 20 6 18,50 197,253 13 38 80 80 5412

39 0 NACİYE  M 17 7 15,25 17 7 15,25 188,055 14 39 81 81 5772
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV
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TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Okul

(39)
25,13 9,62 22,72 3,28 0,97 3,04 1,97 1,44 1,62 2,33 1,56 1,94 3,82 0,59 3,67 15,69 3,08 14,92 2,28 0,38 2,19 2,15 1,26 1,84 2,46 1,05 2,20 1,49 1,44 1,13 60,60 21,39 55,27 306,170

İlçe
(81)

27,63 9,11 25,35 3,40 0,95 3,16 2,36 1,28 2,04 2,62 1,47 2,25 4,06 0,49 3,94 19,30 3,23 18,49 4,19 0,48 4,06 2,85 1,58 2,46 3,19 1,16 2,90 1,91 1,73 1,48 71,51 21,48 66,13 338,660

İl
(81)

27,63 9,11 25,35 3,40 0,95 3,16 2,36 1,28 2,04 2,62 1,47 2,25 4,06 0,49 3,94 19,30 3,23 18,49 4,19 0,48 4,06 2,85 1,58 2,46 3,19 1,16 2,90 1,91 1,73 1,48 71,51 21,48 66,13 338,660

Genel
(7402)

19,20 13,06 15,94 2,55 1,33 2,22 1,78 1,26 1,47 1,51 1,54 1,12 3,16 0,93 2,93 0,01 0,01 0,00 8,99 3,50 8,12 1,31 0,33 1,23 1,14 1,38 0,79 1,28 0,76 1,09 0,73 1,03 0,48 41,66 25,13 35,39 241,700

Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
  
(7)

24,86 11,86 21,89 3,71 1,14 3,43 2,14 1,43 1,79 2,14 1,71 1,71 3,86 0,43 3,75 20,00 3,43 19,14 3,71 0,29 3,64 3,71 1,86 3,25 3,14 1,71 2,71 2,00 2,00 1,50 69,27 25,86 62,81 329,170

 M
(14)

22,64 7,79 20,70 3,14 0,79 2,95 1,93 1,36 1,59 2,43 1,29 2,11 3,43 0,71 3,25 13,21 2,57 12,57 1,21 0,21 1,16 1,07 0,71 0,89 1,71 0,64 1,55 0,93 0,93 0,70 51,70 17,00 47,47 282,780

 MA
(13)

27,62 9,62 25,21 3,15 0,92 2,92 1,54 1,38 1,19 2,00 1,69 1,58 4,15 0,54 4,02 15,46 3,08 14,69 2,85 0,62 2,69 3,00 1,46 2,63 3,23 1,38 2,88 1,69 1,77 1,25 64,69 22,46 59,06 317,410

 MB
(5)

26,00 11,60 23,10 3,40 1,40 3,05 3,00 1,80 2,55 3,20 1,80 2,75 4,00 0,60 3,85 17,20 4,00 16,20 1,80 0,40 1,70 0,80 1,40 0,45 1,60 0,40 1,50 1,80 1,20 1,50 62,80 24,60 56,65 310,220

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ okulunda 39 4

TAVŞANLI ilçesinde 81 7 2
KÜTAHYA ilinde 81 7 2 1

Genelde 7402 553 73 37 31

DERECELER

Genelde sınava 73 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 12. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 2 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 2. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 2 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 2. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

4 3,05 0,72 76

[+] PARAGRAFIN YAPISI 6 3,64 1,59 61

[+] ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,54 0,41 54

[+] CÜMLEDE ANLAM 4 2,95 0,64 74

[+] PARAGRAF YORUMU 17 10,92 4,31 64

[+] SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3,21 0,95 64

[-] SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0,23 0,49 23

[-] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0,36 0,33 36

[-] TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0,23 0,18 23

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0,87 0,05 87

[+] 20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI
DEVLETİ VE DÜNYA

1 0,51 0,36 51

[+] YERLEŞME VE DEVLETLEŞME
SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ

1 0,82 0,03 82

[+] İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE
TÜRKİYE VE DÜNYA

1 0,85 0,03 85

[-] DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE
OSMANLI

1 0,23 0,51 23

Coğrafya-1
[-] DOĞAL SİSTEMLER 2 0,36 0,77 18

[-] BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0,49 0,36 49

[+] ÇEVRE VE TOPLUM 1 0,64 0,13 64

[-] KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE
ÜLKELER

1 0,49 0,18 49

Felsefe
[-] MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,23 0,56 23

[-] 20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,44 0,33 44

[+] FELSEFEYİ TANIMA 1 0,56 0,23 56

[+] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 1,10 0,44 55

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0,74 0,18 74

[+] KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0,82 0,10 82

[+] İSLAM VE İBADET 1 0,87 0,03 87

[+] İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ,
SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR

1 0,59 0,15 59

[+] DİN VE İSLAM 1 0,79 0,13 79

Felsefe (Seçmeli)
[-] MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0 0 0

[-] 18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

3 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 13,95 2,54 58

[-] KÜMELER 1 0,31 0 31

[-] MANTIK 1 0,49 0,10 49

[-] FONKSİYONLAR 1 0,31 0,18 31

[-] SAYMA VE OLASILIK 2 0,49 0,08 24

[-] VERİ 1 0,15 0,18 15

Geometri
[-] DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 1,56 0,10 26

[-] ÜÇGENLER 2 0,33 0,15 17

[-] UZAY GEOMETRİ 2 0,38 0,13 19

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] HAREKET VE KUVVET 1 0,51 0,05 51

[-] ISI VE SICAKLIK 1 0,36 0,28 36

[-] ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0,62 0,31 31

[-] OPTİK 1 0,18 0,26 18

[-] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0,21 0,13 21

[-] DALGALAR 1 0,28 0,23 28

Kimya
[-] MADDENİN HÂLLERİ 1 0,44 0 44

[-] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0,38 0

[+] KARIŞIMLAR 1 0,54 0,05 54

[+] KİMYA BİLİMİ 1 0,64 0,13 64

[+] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0,72 0,03 72

[-] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 0,13 0,21 13

[-] KİMYASAL TÜRLER ARASI
ETKİLEŞİMLER

1 0 0,26 0

Biyoloji
[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,23 0,31 23

[-] HÜCRE 1 0,26 0,21 26

[-] CANLILAR DÜNYASI 1 0,18 0,31 18

[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,28 0,08 28

[-] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,33 0,21 33

[-] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,21 0,33 21



   ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
  
(7)

24,86 11,86 21,89 3,71 1,14 3,43 2,14 1,43 1,79 2,14 1,71 1,71 3,86 0,43 3,75 20,00 3,43 19,14 3,71 0,29 3,64 3,71 1,86 3,25 3,14 1,71 2,71 2,00 2,00 1,50 69,27 25,86 62,81 329,170

Okul
(39)

25,13 9,62 22,72 3,28 0,97 3,04 1,97 1,44 1,62 2,33 1,56 1,94 3,82 0,59 3,67 15,69 3,08 14,92 2,28 0,38 2,19 2,15 1,26 1,84 2,46 1,05 2,20 1,49 1,44 1,13 60,60 21,39 55,27 306,170

İlçe
(81)

27,63 9,11 25,35 3,40 0,95 3,16 2,36 1,28 2,04 2,62 1,47 2,25 4,06 0,49 3,94 19,30 3,23 18,49 4,19 0,48 4,06 2,85 1,58 2,46 3,19 1,16 2,90 1,91 1,73 1,48 71,51 21,48 66,13 338,660

İl
(81)

27,63 9,11 25,35 3,40 0,95 3,16 2,36 1,28 2,04 2,62 1,47 2,25 4,06 0,49 3,94 19,30 3,23 18,49 4,19 0,48 4,06 2,85 1,58 2,46 3,19 1,16 2,90 1,91 1,73 1,48 71,51 21,48 66,13 338,660

Genel
(7402)

19,20 13,06 15,94 2,55 1,33 2,22 1,78 1,26 1,47 1,51 1,54 1,12 3,16 0,93 2,93 0,01 0,01 0,00 8,99 3,50 8,12 1,31 0,33 1,23 1,14 1,38 0,79 1,28 0,76 1,09 0,73 1,03 0,48 41,66 25,13 35,39 241,700

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
   şubesinde 7
Okulunuzda 39 4

TAVŞANLI ilçesinde 81 7 2
KÜTAHYA ilinde 81 7 2 1

Genelde 7402 553 73 37 31

DERECELER

Genelde sınava 553 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 56. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 7 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 4. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 7 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 4. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 1. oldu
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   ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

4 2,57 1,29 64

[+] PARAGRAFIN YAPISI 6 4,14 1,57 69

[-] ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,43 0,57 43

[+] CÜMLEDE ANLAM 4 2,71 1,14 68

[+] PARAGRAF YORUMU 17 11,14 5,14 66

[+] SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3,00 1,14 60

[-] SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0,43 0,43 43

[-] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0,43 0,14 43

[-] TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0,43 0

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1,00 0 100

[-] 20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI
DEVLETİ VE DÜNYA

1 0,43 0,57 43

[+] YERLEŞME VE DEVLETLEŞME
SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ

1 1,00 0 100

[+] İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE
TÜRKİYE VE DÜNYA

1 0,86 0,14 86

[-] DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE
OSMANLI

1 0,43 0,43 43

Coğrafya-1
[-] DOĞAL SİSTEMLER 2 0,29 0,71 14

[+] BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0,71 0,29 71

[+] ÇEVRE VE TOPLUM 1 0,57 0,29 57

[+] KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE
ÜLKELER

1 0,57 0,14 57

Felsefe
[-] MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,14 0,71 14

[-] 20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,43 0,29 43

[-] FELSEFEYİ TANIMA 1 0,43 0,43 43

[+] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 1,14 0,29 57

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0,71 0,14 71

[+] KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0,86 0 86

[+] İSLAM VE İBADET 1 0,86 0 86

[+] İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ,
SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR

1 0,71 0,14 71

[+] DİN VE İSLAM 1 0,71 0,14 71

Felsefe (Seçmeli)
[-] MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0 0 0

[-] 18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

3 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 16,71 2,86 70

[-] KÜMELER 1 0,43 0 43

[+] MANTIK 1 1,00 0 100

[+] FONKSİYONLAR 1 0,71 0,14 71

[+] SAYMA VE OLASILIK 2 1,00 0,14 50

[-] VERİ 1 0,14 0,29 14

Geometri
[-] DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 2,57 0,14 43

[-] ÜÇGENLER 2 0,57 0,14 29

[-] UZAY GEOMETRİ 2 0,57 0 29

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] HAREKET VE KUVVET 1 1,00 0 100

[+] ISI VE SICAKLIK 1 0,71 0,29 71

[-] ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0,86 0,43 43

[-] OPTİK 1 0,29 0,43 29

[-] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0,43 0,29 43

[-] DALGALAR 1 0,43 0,43 43

Kimya
[+] MADDENİN HÂLLERİ 1 0,57 0 57

[-] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0,57 0

[+] KARIŞIMLAR 1 0,57 0,14 57

[+] KİMYA BİLİMİ 1 0,86 0,14 86

[+] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1,00 0 100

[-] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 0,14 0,43 14

[-] KİMYASAL TÜRLER ARASI
ETKİLEŞİMLER

1 0 0,43 0

Biyoloji
[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,29 0,43 29

[-] HÜCRE 1 0,43 0,29 43

[-] CANLILAR DÜNYASI 1 0,43 0,14 43

[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,29 0,29 29

[-] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,29 0,43 29

[-] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,29 0,43 29



 MA ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
 MA
(13)

27,62 9,62 25,21 3,15 0,92 2,92 1,54 1,38 1,19 2,00 1,69 1,58 4,15 0,54 4,02 15,46 3,08 14,69 2,85 0,62 2,69 3,00 1,46 2,63 3,23 1,38 2,88 1,69 1,77 1,25 64,69 22,46 59,06 317,410

Okul
(39)

25,13 9,62 22,72 3,28 0,97 3,04 1,97 1,44 1,62 2,33 1,56 1,94 3,82 0,59 3,67 15,69 3,08 14,92 2,28 0,38 2,19 2,15 1,26 1,84 2,46 1,05 2,20 1,49 1,44 1,13 60,60 21,39 55,27 306,170

İlçe
(81)

27,63 9,11 25,35 3,40 0,95 3,16 2,36 1,28 2,04 2,62 1,47 2,25 4,06 0,49 3,94 19,30 3,23 18,49 4,19 0,48 4,06 2,85 1,58 2,46 3,19 1,16 2,90 1,91 1,73 1,48 71,51 21,48 66,13 338,660

İl
(81)

27,63 9,11 25,35 3,40 0,95 3,16 2,36 1,28 2,04 2,62 1,47 2,25 4,06 0,49 3,94 19,30 3,23 18,49 4,19 0,48 4,06 2,85 1,58 2,46 3,19 1,16 2,90 1,91 1,73 1,48 71,51 21,48 66,13 338,660

Genel
(7402)

19,20 13,06 15,94 2,55 1,33 2,22 1,78 1,26 1,47 1,51 1,54 1,12 3,16 0,93 2,93 0,01 0,01 0,00 8,99 3,50 8,12 1,31 0,33 1,23 1,14 1,38 0,79 1,28 0,76 1,09 0,73 1,03 0,48 41,66 25,13 35,39 241,700

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
 MA şubesinde 13

Okulunuzda 39 4
TAVŞANLI ilçesinde 81 7 2

KÜTAHYA ilinde 81 7 2 1
Genelde 7402 553 73 37 31

DERECELER

Genelde sınava 553 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 78. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 7 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 5. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 7 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 5. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 2. oldu
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 MA ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

4 3,10 0,80 78

[+] PARAGRAFIN YAPISI 6 4,05 1,55 68

[-] ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,45 0,55 45

[+] CÜMLEDE ANLAM 4 3,15 0,70 79

[+] PARAGRAF YORUMU 17 11,80 4,70 69

[+] SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3,45 0,95 69

[-] SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0,20 0,55 20

[-] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0,30 0,35 30

[-] TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0,15 0,25 15

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1,00 0 100

[-] 20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI
DEVLETİ VE DÜNYA

1 0,45 0,45 45

[+] YERLEŞME VE DEVLETLEŞME
SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ

1 0,80 0,05 80

[+] İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE
TÜRKİYE VE DÜNYA

1 0,85 0,05 85

[-] DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE
OSMANLI

1 0,25 0,45 25

Coğrafya-1
[-] DOĞAL SİSTEMLER 2 0,35 0,60 18

[-] BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0,45 0,50 45

[+] ÇEVRE VE TOPLUM 1 0,60 0,10 60

[-] KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE
ÜLKELER

1 0,35 0,20 35

Felsefe
[-] MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,15 0,65 15

[-] 20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,45 0,30 45

[-] FELSEFEYİ TANIMA 1 0,40 0,35 40

[+] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 1,05 0,40 53

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0,80 0,15 80

[+] KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0,85 0,10 85

[+] İSLAM VE İBADET 1 0,95 0 95

[+] İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ,
SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR

1 0,60 0,15 60

[+] DİN VE İSLAM 1 0,85 0,10 85

Felsefe (Seçmeli)
[-] MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0 0 0

[-] 18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

3 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 14,75 2,65 61

[-] KÜMELER 1 0,35 0 35

[+] MANTIK 1 0,60 0,05 60

[-] FONKSİYONLAR 1 0,45 0,20 45

[-] SAYMA VE OLASILIK 2 0,75 0,05 38

[-] VERİ 1 0,15 0,25 15

Geometri
[-] DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 2,20 0,10 37

[-] ÜÇGENLER 2 0,45 0,20 23

[-] UZAY GEOMETRİ 2 0,50 0,20 25

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] HAREKET VE KUVVET 1 0,80 0,05 80

[+] ISI VE SICAKLIK 1 0,55 0,30 55

[+] ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1,00 0,25 50

[-] OPTİK 1 0,20 0,45 20

[-] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0,35 0,15 35

[-] DALGALAR 1 0,35 0,40 35

Kimya
[+] MADDENİN HÂLLERİ 1 0,65 0 65

[-] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0,55 0

[+] KARIŞIMLAR 1 0,60 0,10 60

[+] KİMYA BİLİMİ 1 0,85 0,10 85

[+] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0,90 0 90

[-] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 0,20 0,35 20

[-] KİMYASAL TÜRLER ARASI
ETKİLEŞİMLER

1 0 0,40 0

Biyoloji
[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,25 0,45 25

[-] HÜCRE 1 0,30 0,30 30

[-] CANLILAR DÜNYASI 1 0,25 0,25 25

[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,35 0,15 35

[-] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,35 0,35 35

[-] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,30 0,35 30



 MB ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
 MB

(5)
26,00 11,60 23,10 3,40 1,40 3,05 3,00 1,80 2,55 3,20 1,80 2,75 4,00 0,60 3,85 17,20 4,00 16,20 1,80 0,40 1,70 0,80 1,40 0,45 1,60 0,40 1,50 1,80 1,20 1,50 62,80 24,60 56,65 310,220

Okul
(39)

25,13 9,62 22,72 3,28 0,97 3,04 1,97 1,44 1,62 2,33 1,56 1,94 3,82 0,59 3,67 15,69 3,08 14,92 2,28 0,38 2,19 2,15 1,26 1,84 2,46 1,05 2,20 1,49 1,44 1,13 60,60 21,39 55,27 306,170

İlçe
(81)

27,63 9,11 25,35 3,40 0,95 3,16 2,36 1,28 2,04 2,62 1,47 2,25 4,06 0,49 3,94 19,30 3,23 18,49 4,19 0,48 4,06 2,85 1,58 2,46 3,19 1,16 2,90 1,91 1,73 1,48 71,51 21,48 66,13 338,660

İl
(81)

27,63 9,11 25,35 3,40 0,95 3,16 2,36 1,28 2,04 2,62 1,47 2,25 4,06 0,49 3,94 19,30 3,23 18,49 4,19 0,48 4,06 2,85 1,58 2,46 3,19 1,16 2,90 1,91 1,73 1,48 71,51 21,48 66,13 338,660

Genel
(7402)

19,20 13,06 15,94 2,55 1,33 2,22 1,78 1,26 1,47 1,51 1,54 1,12 3,16 0,93 2,93 0,01 0,01 0,00 8,99 3,50 8,12 1,31 0,33 1,23 1,14 1,38 0,79 1,28 0,76 1,09 0,73 1,03 0,48 41,66 25,13 35,39 241,700

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
 MB şubesinde 5

Okulunuzda 39 4
TAVŞANLI ilçesinde 81 7 2

KÜTAHYA ilinde 81 7 2 1
Genelde 7402 553 73 37 31

DERECELER

Genelde sınava 553 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 95. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 7 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 6. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 7 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 6. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 3. oldu
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 MB ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

4 3,08 0,80 77

[+] PARAGRAFIN YAPISI 6 4,00 1,68 67

[-] ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,48 0,52 48

[+] CÜMLEDE ANLAM 4 3,08 0,76 77

[+] PARAGRAF YORUMU 17 11,84 4,68 70

[+] SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3,44 1,00 69

[-] SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0,16 0,56 16

[-] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0,28 0,40 28

[-] TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0,16 0,24 16

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0,96 0,04 96

[-] 20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI
DEVLETİ VE DÜNYA

1 0,44 0,48 44

[+] YERLEŞME VE DEVLETLEŞME
SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ

1 0,84 0,04 84

[+] İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE
TÜRKİYE VE DÜNYA

1 0,88 0,04 88

[-] DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE
OSMANLI

1 0,24 0,48 24

Coğrafya-1
[-] DOĞAL SİSTEMLER 2 0,44 0,68 22

[+] BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0,52 0,44 52

[+] ÇEVRE VE TOPLUM 1 0,64 0,12 64

[-] KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE
ÜLKELER

1 0,40 0,24 40

Felsefe
[-] MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,20 0,64 20

[-] 20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,48 0,32 48

[-] FELSEFEYİ TANIMA 1 0,48 0,32 48

[+] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 1,12 0,44 56

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0,80 0,16 80

[+] KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0,88 0,08 88

[+] İSLAM VE İBADET 1 0,92 0 92

[+] İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ,
SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR

1 0,60 0,16 60

[+] DİN VE İSLAM 1 0,84 0,12 84

Felsefe (Seçmeli)
[-] MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0 0 0

[-] 18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

3 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 14,96 2,72 62

[-] KÜMELER 1 0,32 0 32

[+] MANTIK 1 0,56 0,12 56

[-] FONKSİYONLAR 1 0,40 0,20 40

[-] SAYMA VE OLASILIK 2 0,64 0,08 32

[-] VERİ 1 0,20 0,24 20

Geometri
[-] DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 2,08 0,08 35

[-] ÜÇGENLER 2 0,40 0,20 20

[-] UZAY GEOMETRİ 2 0,40 0,20 20

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] HAREKET VE KUVVET 1 0,68 0,08 68

[-] ISI VE SICAKLIK 1 0,48 0,32 48

[-] ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0,88 0,28 44

[-] OPTİK 1 0,16 0,40 16

[-] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0,28 0,12 28

[-] DALGALAR 1 0,28 0,36 28

Kimya
[+] MADDENİN HÂLLERİ 1 0,52 0 52

[-] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0,44 0

[+] KARIŞIMLAR 1 0,60 0,08 60

[+] KİMYA BİLİMİ 1 0,76 0,16 76

[+] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0,84 0 84

[-] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 0,16 0,28 16

[-] KİMYASAL TÜRLER ARASI
ETKİLEŞİMLER

1 0 0,32 0

Biyoloji
[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,28 0,40 28

[-] HÜCRE 1 0,28 0,28 28

[-] CANLILAR DÜNYASI 1 0,24 0,28 24

[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,32 0,12 32

[-] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,40 0,28 40

[-] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,28 0,36 28



 M ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
 M
(14)

22,64 7,79 20,70 3,14 0,79 2,95 1,93 1,36 1,59 2,43 1,29 2,11 3,43 0,71 3,25 13,21 2,57 12,57 1,21 0,21 1,16 1,07 0,71 0,89 1,71 0,64 1,55 0,93 0,93 0,70 51,70 17,00 47,47 282,780

Okul
(39)

25,13 9,62 22,72 3,28 0,97 3,04 1,97 1,44 1,62 2,33 1,56 1,94 3,82 0,59 3,67 15,69 3,08 14,92 2,28 0,38 2,19 2,15 1,26 1,84 2,46 1,05 2,20 1,49 1,44 1,13 60,60 21,39 55,27 306,170

İlçe
(81)

27,63 9,11 25,35 3,40 0,95 3,16 2,36 1,28 2,04 2,62 1,47 2,25 4,06 0,49 3,94 19,30 3,23 18,49 4,19 0,48 4,06 2,85 1,58 2,46 3,19 1,16 2,90 1,91 1,73 1,48 71,51 21,48 66,13 338,660

İl
(81)

27,63 9,11 25,35 3,40 0,95 3,16 2,36 1,28 2,04 2,62 1,47 2,25 4,06 0,49 3,94 19,30 3,23 18,49 4,19 0,48 4,06 2,85 1,58 2,46 3,19 1,16 2,90 1,91 1,73 1,48 71,51 21,48 66,13 338,660

Genel
(7402)

19,20 13,06 15,94 2,55 1,33 2,22 1,78 1,26 1,47 1,51 1,54 1,12 3,16 0,93 2,93 0,01 0,01 0,00 8,99 3,50 8,12 1,31 0,33 1,23 1,14 1,38 0,79 1,28 0,76 1,09 0,73 1,03 0,48 41,66 25,13 35,39 241,700

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
 M şubesinde 14
Okulunuzda 39 4

TAVŞANLI ilçesinde 81 7 2
KÜTAHYA ilinde 81 7 2 1

Genelde 7402 553 73 37 31

DERECELER

Genelde sınava 553 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 133. oldu

KÜTAHYA ilinde sınava 7 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 7. oldu

TAVŞANLI ilçesinde sınava 7 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 7. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 4. oldu
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 M ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

4 3,05 0,72 76

[+] PARAGRAFIN YAPISI 6 3,64 1,59 61

[+] ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,54 0,41 54

[+] CÜMLEDE ANLAM 4 2,95 0,64 74

[+] PARAGRAF YORUMU 17 10,92 4,31 64

[+] SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3,21 0,95 64

[-] SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0,23 0,49 23

[-] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0,36 0,33 36

[-] TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0,23 0,18 23

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0,87 0,05 87

[+] 20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI
DEVLETİ VE DÜNYA

1 0,51 0,36 51

[+] YERLEŞME VE DEVLETLEŞME
SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ

1 0,82 0,03 82

[+] İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE
TÜRKİYE VE DÜNYA

1 0,85 0,03 85

[-] DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE
OSMANLI

1 0,23 0,51 23

Coğrafya-1
[-] DOĞAL SİSTEMLER 2 0,36 0,77 18

[-] BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0,49 0,36 49

[+] ÇEVRE VE TOPLUM 1 0,64 0,13 64

[-] KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE
ÜLKELER

1 0,49 0,18 49

Felsefe
[-] MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,23 0,56 23

[-] 20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,44 0,33 44

[+] FELSEFEYİ TANIMA 1 0,56 0,23 56

[+] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

2 1,10 0,44 55

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0,74 0,18 74

[+] KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0,82 0,10 82

[+] İSLAM VE İBADET 1 0,87 0,03 87

[+] İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ,
SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR

1 0,59 0,15 59

[+] DİN VE İSLAM 1 0,79 0,13 79

Felsefe (Seçmeli)
[-] MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0 0 0

[-] 18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

3 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 13,95 2,54 58

[-] KÜMELER 1 0,31 0 31

[-] MANTIK 1 0,49 0,10 49

[-] FONKSİYONLAR 1 0,31 0,18 31

[-] SAYMA VE OLASILIK 2 0,49 0,08 24

[-] VERİ 1 0,15 0,18 15

Geometri
[-] DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 1,56 0,10 26

[-] ÜÇGENLER 2 0,33 0,15 17

[-] UZAY GEOMETRİ 2 0,38 0,13 19

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[+] HAREKET VE KUVVET 1 0,51 0,05 51

[-] ISI VE SICAKLIK 1 0,36 0,28 36

[-] ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0,62 0,31 31

[-] OPTİK 1 0,18 0,26 18

[-] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0,21 0,13 21

[-] DALGALAR 1 0,28 0,23 28

Kimya
[-] MADDENİN HÂLLERİ 1 0,44 0 44

[-] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0,38 0

[+] KARIŞIMLAR 1 0,54 0,05 54

[+] KİMYA BİLİMİ 1 0,64 0,13 64

[+] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0,72 0,03 72

[-] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 0,13 0,21 13

[-] KİMYASAL TÜRLER ARASI
ETKİLEŞİMLER

1 0 0,26 0

Biyoloji
[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,23 0,31 23

[-] HÜCRE 1 0,26 0,21 26

[-] CANLILAR DÜNYASI 1 0,18 0,31 18

[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,28 0,08 28

[-] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,33 0,21 33

[-] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,21 0,33 21



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
A A 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,833 241,700 7 26 62 62 2016

Puanı Hesaplanan: 39 81 81 7129

Katılımlar: 7 39 81 81 7402

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 21,89 22,72 15,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,43 3,04 2,22

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,79 1,62 1,47

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,71 1,94 1,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,67 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,68 10,27 7,74

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 19,14 14,92 8,12

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,64 2,19 1,23

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 22,79 17,11 9,34

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,25 1,84 0,79

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,71 2,20 1,09

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,50 1,13 0,48

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 7,46 5,17 2,36

Toplam: 120 55 30 47,50 40 62,82 55,27 35,38

TYT Türkçe EaABBcbCAC eDcEdbACBEDd C BdceDAb dBabee

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal DDCEe C Dca d  eEECC     

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik ECBA E C DDAC aC CBbAB   E  D           

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

TYT Fen DD EeBABbdeE  dEB  d

Cevap Anahtarı A DDCECBABCEAEDCBEBCDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 17 8 8 47
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 1 40
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 15 2 63
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
OPTİK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK KAHRAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
393,440 241,700 1 5 22 22 302

Puanı Hesaplanan: 39 81 81 7129

Katılımlar: 7 39 81 81 7402

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 21,89 22,72 15,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,43 3,04 2,22

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,79 1,62 1,47

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,71 1,94 1,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,67 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,68 10,27 7,74

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 19,14 14,92 8,12

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,64 2,19 1,23

TYT Matematik 40 34 5 32,75 82 22,79 17,11 9,34

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,25 1,84 0,79

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,71 2,20 1,09

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,50 1,13 0,48

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 7,46 5,17 2,36

Toplam: 120 91 27 84,25 70 62,82 55,27 35,38

TYT Türkçe EbAdcEaCACDCDeEBcACBEaA dEBCDbDACECBDEeB

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal DbCEAcCaDAadCDEDEECC     

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik ECBA EcCBeDACDECACBEedBDCEAADBACCEEBBBeB

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

TYT Fen DDCEdabBeEAEDeBEabDA

Cevap Anahtarı A DDCECBABCEAEDCBEBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 17 15 2 88
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 19 4 79
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 5 1 83
ÜÇGENLER 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
OPTİK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,168 241,700 4 13 44 44 1129

Puanı Hesaplanan: 39 81 81 7129

Katılımlar: 7 39 81 81 7402

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 21,89 22,72 15,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,43 3,04 2,22

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,79 1,62 1,47

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,71 1,94 1,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,67 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,68 10,27 7,74

Matematik-1 30 18 0 18,00 60 19,14 14,92 8,12

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,64 2,19 1,23

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47 22,79 17,11 9,34

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,25 1,84 0,79

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,71 2,20 1,09

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,50 1,13 0,48

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 7,46 5,17 2,36

Toplam: 120 66 15 62,25 52 62,82 55,27 35,38

TYT Türkçe  EAaBc C CDbDBEBAACeEeAC EBaD DAbECBDEee

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal DeCEc C D dACDEDEECC     

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik ECB  E C DDAC ECAC E   D EA D  e    B   

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

TYT Fen DD  C b  EAEc     D 

Cevap Anahtarı A DDCECBABCEAEDCBEBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 6 4 1 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 17 13 3 76
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 3 40
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 15 0 63
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 1 0 17
ÜÇGENLER 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESAT VAROL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,213 241,700 5 14 47 47 1201

Puanı Hesaplanan: 39 81 81 7129

Katılımlar: 7 39 81 81 7402

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 13 15,75 39 21,89 22,72 15,94

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,43 3,04 2,22

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,79 1,62 1,47

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,71 1,94 1,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,67 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 10,68 10,27 7,74

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 19,14 14,92 8,12

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,64 2,19 1,23

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 22,79 17,11 9,34

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,25 1,84 0,79

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,71 2,20 1,09

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,50 1,13 0,48

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 7,46 5,17 2,36

Toplam: 120 68 30 60,50 50 62,82 55,27 35,38

TYT Türkçe EbAdBdcCACb DBEcAAC EccCd BCe eAbE    cB

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal DaCc aeEbAadeDEDEECa     

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik ECBAc eCBDDAC EaACB ABB  EAA   C E  BB  

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

TYT Fen DDCdCBABeEAEaeBEBCbA

Cevap Anahtarı A DDCECBABCEAEDCBEBCDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
PARAGRAFIN YAPISI 6 4 1 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 17 10 4 59
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 2 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 17 3 71
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 2 0 33
ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
OPTİK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN AKCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
328,063 241,700 3 12 43 43 1114

Puanı Hesaplanan: 39 81 81 7129

Katılımlar: 7 39 81 81 7402

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 21,89 22,72 15,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,43 3,04 2,22

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,79 1,62 1,47

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,71 1,94 1,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,67 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,68 10,27 7,74

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 19,14 14,92 8,12

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,64 2,19 1,23

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64 22,79 17,11 9,34

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,25 1,84 0,79

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,71 2,20 1,09

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,50 1,13 0,48

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 7,46 5,17 2,36

Toplam: 120 71 34 62,50 52 62,82 55,27 35,38

TYT Türkçe EbABBEDCAaDCDeaBAACeEDcCd caD DAbbCBDacB

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal DaCEA CEbAaAbaEDEEaC     

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik ECBdBEcCaDDACDECACBEAcB  EA Da  C EBB  B

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

TYT Fen DbCddBb   AE eedBbcb

Cevap Anahtarı A DDCECBABCEAEDCBEBCDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 17 11 6 65
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 1 60
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 19 4 79
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
VERİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 3 0 50
ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
OPTİK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SE*İ S 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
355,388 241,700 2 10 38 38 706

Puanı Hesaplanan: 39 81 81 7129

Katılımlar: 7 39 81 81 7402

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 21,89 22,72 15,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,43 3,04 2,22

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,79 1,62 1,47

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,71 1,94 1,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,67 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,68 10,27 7,74

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 19,14 14,92 8,12

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,64 2,19 1,23

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 22,79 17,11 9,34

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,25 1,84 0,79

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,71 2,20 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,50 1,13 0,48

TYT Fen 20 8 1 7,75 39 7,46 5,17 2,36

Toplam: 120 76 17 71,75 60 62,82 55,27 35,38

TYT Türkçe AaEEcCBaDCACEBDBCBAAb EDBCCEDADebcCEeeDE

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal ECDDACaDaAABECaCEEDC     

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik BAECDC dDA  ECdDBEACB  dA CEaDE         

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

TYT Fen  DDA  EAEbB E       

Cevap Anahtarı B CDDABCEAECBCEDCBADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 17 12 5 71
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 16 3 67
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
VERİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 1 0 17
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,110 241,700 6 24 59 59 1767

Puanı Hesaplanan: 39 81 81 7129

Katılımlar: 7 39 81 81 7402

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 21,89 22,72 15,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,43 3,04 2,22

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,79 1,62 1,47

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,71 1,94 1,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,75 3,67 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 10,68 10,27 7,74

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 19,14 14,92 8,12

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,64 2,19 1,23

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56 22,79 17,11 9,34

Fizik 7 1 3 0,25 4 3,25 1,84 0,79

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,71 2,20 1,09

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,50 1,13 0,48

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 7,46 5,17 2,36

Toplam: 120 58 28 51,00 43 62,82 55,27 35,38

TYT Türkçe ABEbDCBEDCACEBD CBeAcebDeaaEDAD CdCEeeaE

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal ECDDcd                   

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik BdECDCBEDA  ECC dEAC bAdb CE bEB ABBC   

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

TYT Fen  eD a aA    EeC bcde

Cevap Anahtarı B CDDABCEAECBCEDCBADEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 9 8 53
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 16 4 67
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 6 0 100
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE H TETİK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,480 241,700 5 20 54 54 1610

Puanı Hesaplanan: 39 81 81 7129

Katılımlar: 14 39 81 81 7402

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 20,70 22,72 15,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,95 3,04 2,22

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,59 1,62 1,47

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,11 1,94 1,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,25 3,67 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,89 10,27 7,74

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 12,57 14,92 8,12

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 2,19 1,23

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 13,73 17,11 9,34

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,89 1,84 0,79

Kimya 7 3 0 3,00 43 1,55 2,20 1,09

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,70 1,13 0,48

TYT Fen 20 4 0 4,00 20 3,14 5,17 2,36

Toplam: 120 59 22 53,50 45 47,46 55,27 35,38

TYT Türkçe EEABBEDCACDCDecBAACBEadCdEdacAeACEdBaEAe

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal DaCEb CEDAacCDEecE C     

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik ECec EDCB DAC ECA BEA    de             

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

TYT Fen          EAE      D 

Cevap Anahtarı A DDCECBABCEAEDCBEBCDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 17 10 7 59
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 15 2 63
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES AYTEKİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,253 241,700 13 38 80 80 5412

Puanı Hesaplanan: 39 81 81 7129

Katılımlar: 14 39 81 81 7402

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 1 4,75 12 20,70 22,72 15,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,95 3,04 2,22

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,59 1,62 1,47

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,11 1,94 1,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,25 3,67 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,89 10,27 7,74

Toplam: 120 20 6 18,50 15 47,46 55,27 35,38

TYT Türkçe ABEbDC                                  

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal ECDDcCbDaAABECDCEdbC     

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAFIN YAPISI 6 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 4 1 0 25
PARAGRAF YORUMU 17 1 0 6
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES İNANÇ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,975 241,700 7 28 66 66 2341

Puanı Hesaplanan: 39 81 81 7129

Katılımlar: 14 39 81 81 7402

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 2 11,50 29 20,70 22,72 15,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,95 3,04 2,22

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,59 1,62 1,47

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,11 1,94 1,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,25 3,67 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,89 10,27 7,74

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 12,57 14,92 8,12

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 2,19 1,23

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 13,73 17,11 9,34

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,89 1,84 0,79

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,55 2,20 1,09

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,70 1,13 0,48

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 3,14 5,17 2,36

Toplam: 120 47 14 43,50 36 47,46 55,27 35,38

TYT Türkçe ABEE C d     B   B   CbD   E   A       E

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal ECDDcC DdAABECDbEEDe     

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik B EC C dDA DECCDBEAC  Ad                

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

TYT Fen        AEbBeE  abba 

Cevap Anahtarı B CDDABCEAECBCEDCBADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 1 0 17
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 4 1 0 25
PARAGRAF YORUMU 17 1 1 6
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 0 60
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 16 2 67
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ÖZDEMİR 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,678 241,700 10 31 72 72 2641

Puanı Hesaplanan: 39 81 81 7129

Katılımlar: 14 39 81 81 7402

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 20,70 22,72 15,94

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 12,57 14,92 8,12

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 2,19 1,23

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 13,73 17,11 9,34

Toplam: 120 44 14 40,50 34 47,46 55,27 35,38

TYT Türkçe AcEEaaBEcCACEBD C Abb E Baa DAD CdbEeBDE

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Matematik BdEdDC EDABDECCDBEACB Ac  CE            

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 17 12 5 71
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 1 20
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 19 3 79
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HACER ARAS 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,885 241,700 2 7 33 33 532

Puanı Hesaplanan: 39 81 81 7129

Katılımlar: 14 39 81 81 7402

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 20,70 22,72 15,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,95 3,04 2,22

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,59 1,62 1,47

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,11 1,94 1,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,25 3,67 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,89 10,27 7,74

Matematik-1 30 23 6 21,50 72 12,57 14,92 8,12

Geometri 10 8 1 7,75 78 1,16 2,19 1,23

TYT Matematik 40 31 7 29,25 73 13,73 17,11 9,34

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,89 1,84 0,79

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,55 2,20 1,09

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,70 1,13 0,48

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 3,14 5,17 2,36

Toplam: 120 85 33 76,75 64 47,46 55,27 35,38

TYT Türkçe ABEEDCBEDCACEBDcCaAAACdeBedEDADdCBbEeebc

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal ECDDbCaDEAAaECabEEDC     

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik BbECDCdEDABeECCDcEACB AdcACEBDEBC BBeBCE

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

TYT Fen beDAeCbAEbBeEaCcADEe

Cevap Anahtarı B CDDABCEAECBCEDCBADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 12 5 71
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 18 5 75
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 4 1 67
ÜÇGENLER 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
OPTİK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKBAL 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,223 241,700 8 29 69 69 2392

Puanı Hesaplanan: 39 81 81 7129

Katılımlar: 14 39 81 81 7402

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 20,70 22,72 15,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,95 3,04 2,22

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,59 1,62 1,47

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,11 1,94 1,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,25 3,67 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 9,89 10,27 7,74

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 12,57 14,92 8,12

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,16 2,19 1,23

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 13,73 17,11 9,34

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,89 1,84 0,79

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,55 2,20 1,09

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,70 1,13 0,48

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 3,14 5,17 2,36

Toplam: 120 48 18 43,50 36 47,46 55,27 35,38

TYT Türkçe ABEEDCBED AbEBDBCBeAcaEDBCC DAc bB ceeDE

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal ECDDcCdc  c EC CEED      

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik eAECDa d A  EC        b                E

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

TYT Fen  D          E  a    

Cevap Anahtarı B CDDABCEAECBCEDCBADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 17 9 7 53
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 0 60
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 7 4 29
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
404,938 241,700 1 3 17 17 210

Puanı Hesaplanan: 39 81 81 7129

Katılımlar: 14 39 81 81 7402

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 20,70 22,72 15,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,95 3,04 2,22

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,59 1,62 1,47

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,11 1,94 1,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,25 3,67 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,89 10,27 7,74

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 12,57 14,92 8,12

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,16 2,19 1,23

TYT Matematik 40 29 1 28,75 72 13,73 17,11 9,34

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,89 1,84 0,79

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,55 2,20 1,09

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,70 1,13 0,48

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 3,14 5,17 2,36

Toplam: 120 92 14 88,50 74 47,46 55,27 35,38

TYT Türkçe EEABcEDCACDCDBEBAACBEDACCEBaDADACEbBDEAB

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal DaCEAcCaD BcCDEDEECC     

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik ECBABEeCBDDACDECACBEABBDCEAA   C E      

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

TYT Fen DDaaCeABaEAE  BEaC e

Cevap Anahtarı A DDCECBABCEAEDCBEBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 16 1 94
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 23 1 96
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
OPTİK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE KOCABAŞ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,228 241,700 11 32 73 73 2968

Puanı Hesaplanan: 39 81 81 7129

Katılımlar: 14 39 81 81 7402

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 20,70 22,72 15,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,95 3,04 2,22

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,59 1,62 1,47

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,11 1,94 1,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,25 3,67 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,89 10,27 7,74

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 12,57 14,92 8,12

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 2,19 1,23

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 13,73 17,11 9,34

Toplam: 120 42 18 37,50 31 47,46 55,27 35,38

TYT Türkçe AdEEDCBdDCACEBDBCBAAc EDBeCc Ac CebEceDd

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal ECDDAd bcAAaECaCEEDC     

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik adEC                                    

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 17 11 6 65
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 2 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NACİYE 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,055 241,700 14 39 81 81 5772

Puanı Hesaplanan: 39 81 81 7129

Katılımlar: 14 39 81 81 7402

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 12,57 14,92 8,12

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,16 2,19 1,23

TYT Matematik 40 17 7 15,25 38 13,73 17,11 9,34

Toplam: 120 17 7 15,25 13 47,46 55,27 35,38

TYT Matematik B EC CBEDA e C eBEAC aAd b  a E   B a  E

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE
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MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 14 4 58
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
VERİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 2 1 33
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM TATLI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,635 241,700 9 30 71 71 2617

Puanı Hesaplanan: 39 81 81 7129

Katılımlar: 14 39 81 81 7402

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 20,70 22,72 15,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,95 3,04 2,22

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,59 1,62 1,47

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,11 1,94 1,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,25 3,67 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,89 10,27 7,74

Matematik-1 30 6 0 6,00 20 12,57 14,92 8,12

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 2,19 1,23

TYT Matematik 40 6 0 6,00 15 13,73 17,11 9,34

Toplam: 120 45 16 41,00 34 47,46 55,27 35,38

TYT Türkçe AcE DCBEceACEBDdCeAAcCEDBCC DAD CBbEeebE

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal ECDae  DabABECeCEEDd     

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik B  C   E A   C D                        

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 12 5 71
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 3 20
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 6 0 25
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,275 241,700 12 35 77 77 3630

Puanı Hesaplanan: 39 81 81 7129

Katılımlar: 14 39 81 81 7402

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 12 13,00 33 20,70 22,72 15,94

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,95 3,04 2,22

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,59 1,62 1,47

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,11 1,94 1,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,25 3,67 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 1 5,75 29 9,89 10,27 7,74

Matematik-1 30 11 0 11,00 37 12,57 14,92 8,12

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 2,19 1,23

TYT Matematik 40 11 0 11,00 28 13,73 17,11 9,34

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,89 1,84 0,79

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,55 2,20 1,09

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,70 1,13 0,48

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 3,14 5,17 2,36

Toplam: 120 36 17 31,75 26 47,46 55,27 35,38

TYT Türkçe AcEE Cca dAbEBDBCee cd aB  dDA  CB    Da

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal          A  d  CEEDC     

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik B EC C E A   CCD E C                    

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

TYT Fen de A  EA    a      e

Cevap Anahtarı B CDDABCEAECBCEDCBADEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAFIN YAPISI 6 1 2 17
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 4 2 1 50
PARAGRAF YORUMU 17 9 2 53
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 4 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 11 0 46
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,655 241,700 6 25 60 60 1941

Puanı Hesaplanan: 39 81 81 7129

Katılımlar: 14 39 81 81 7402

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 20,70 22,72 15,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,95 3,04 2,22

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,59 1,62 1,47

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,11 1,94 1,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,25 3,67 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,89 10,27 7,74

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 12,57 14,92 8,12

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,16 2,19 1,23

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 13,73 17,11 9,34

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,89 1,84 0,79

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,55 2,20 1,09

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,70 1,13 0,48

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 3,14 5,17 2,36

Toplam: 120 54 20 49,00 41 47,46 55,27 35,38

TYT Türkçe EaABBEcCACDCDebBAACBEDcC EBeDADAb dBbEeB

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal DDCEdaeaDAaeCDEDaECC     

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik ECBe E C  DA DEC  BEAd                  

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

TYT Fen                    b

Cevap Anahtarı A DDCECBABCEAEDCBEBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAFIN YAPISI 6 4 1 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 17 10 6 59
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 13 2 54
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE METE 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
340,305 241,700 3 11 42 42 905

Puanı Hesaplanan: 39 81 81 7129

Katılımlar: 14 39 81 81 7402

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 20,70 22,72 15,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,95 3,04 2,22

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,59 1,62 1,47

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,11 1,94 1,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,25 3,67 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 9,89 10,27 7,74

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 12,57 14,92 8,12

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,16 2,19 1,23

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 13,73 17,11 9,34

Fizik 7 5 1 4,75 68 0,89 1,84 0,79

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,55 2,20 1,09

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 0,70 1,13 0,48

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 3,14 5,17 2,36

Toplam: 120 71 18 66,50 55 47,46 55,27 35,38

TYT Türkçe AcE DCcEDCACEBDcCBAAcaEDB aEDAb deCEAB d

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal ECDDA  DEA aEC CEEDC     

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik BeECcC EDA  ECC Bb    A A CE  E e       

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

TYT Fen  eDABCEAEbB EDCa DEB

Cevap Anahtarı B CDDABCEAECBCEDCBADEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 6 2 3 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 12 4 71
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 12 3 50
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 1 0 17
ÜÇGENLER 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
OPTİK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA AYNA 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,300 241,700 4 16 49 49 1355

Puanı Hesaplanan: 39 81 81 7129

Katılımlar: 14 39 81 81 7402

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 20,70 22,72 15,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,95 3,04 2,22

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,59 1,62 1,47

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 2,11 1,94 1,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,25 3,67 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 9,89 10,27 7,74

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 12,57 14,92 8,12

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,16 2,19 1,23

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 13,73 17,11 9,34

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,89 1,84 0,79

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,55 2,20 1,09

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,70 1,13 0,48

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 3,14 5,17 2,36

Toplam: 120 64 21 58,75 49 47,46 55,27 35,38

TYT Türkçe ABEbDCBEDCebEBDBCBAAcCEDBdCEDADACBCEABDc

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal ECDDddcDaAdaaeaCEEeC     

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik BbECDC cDA aECC B AC  A    E  E   B     

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

TYT Fen        cE   E  Bb   

Cevap Anahtarı B CDDABCEAECBCEDCBADEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 17 15 2 88
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 14 3 58
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 2 0 33
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
A    A 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,298 241,700 11 34 76 76 3444

Puanı Hesaplanan: 39 81 81 7129

Katılımlar: 13 39 81 81 7402

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 25,21 22,72 15,94

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,92 3,04 2,22

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,19 1,62 1,47

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,58 1,94 1,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,02 3,67 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 9,71 10,27 7,74

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 14,69 14,92 8,12

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,69 2,19 1,23

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 17,38 17,11 9,34

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,63 1,84 0,79

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,88 2,20 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,25 1,13 0,48

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 6,77 5,17 2,36

Toplam: 120 38 19 33,25 28 59,08 55,27 35,38

TYT Türkçe EbABBdaCACaCD EBAA BbDda Eeec DA  CBbbeB

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal D     edD      eEE C     

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik dCBc       A   C CBE                    

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

TYT Fen DDC      EeE        

Cevap Anahtarı A DDCECBABCEAEDCBEBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAFIN YAPISI 6 3 2 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 17 8 6 47
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 7 2 29
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AA 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,535 241,700 13 37 79 79 5038

Puanı Hesaplanan: 39 81 81 7129

Katılımlar: 13 39 81 81 7402

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 16 13,00 33 25,21 22,72 15,94

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,92 3,04 2,22

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,19 1,62 1,47

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,58 1,94 1,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,02 3,67 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 9,71 10,27 7,74

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 14,69 14,92 8,12

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,69 2,19 1,23

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 17,38 17,11 9,34

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,63 1,84 0,79

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,88 2,20 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,25 1,13 0,48

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 6,77 5,17 2,36

Toplam: 120 28 27 21,25 18 59,08 55,27 35,38

TYT Türkçe EbABddeCACDaD EBb CBEcd a ddc DA  bdDEde

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal DDC A dbDba    DEEbe     

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik   ee           C                        

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

TYT Fen  eCE  d     e       

Cevap Anahtarı A DDCECBABCEAEDCBEBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAFIN YAPISI 6 2 3 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 17 7 8 41
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 2 40
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 1 2 4
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADİL GEZER 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,008 241,700 6 17 51 51 1442

Puanı Hesaplanan: 39 81 81 7129

Katılımlar: 13 39 81 81 7402

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 5 27,75 69 25,21 22,72 15,94

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,92 3,04 2,22

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,19 1,62 1,47

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,58 1,94 1,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,02 3,67 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 9,71 10,27 7,74

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 14,69 14,92 8,12

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,69 2,19 1,23

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 17,38 17,11 9,34

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,63 1,84 0,79

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,88 2,20 1,09

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,25 1,13 0,48

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 6,77 5,17 2,36

Toplam: 120 61 17 56,75 47 59,08 55,27 35,38

TYT Türkçe ABE DCBcDCAaEBD C AAcdd BCC DAD CBCEABDE

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal ECDD e  EAABE DCcEDC     

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik BbECDC d A  dC  BEA   Ac    a           

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

TYT Fen  DDA b AEbBa    A ae

Cevap Anahtarı B CDDABCEAECBCEDCBADEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 17 15 2 88
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 0 40
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 11 4 46
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
VERİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN ÇAĞLAR 1  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,150 241,700 7 18 52 52 1457

Puanı Hesaplanan: 39 81 81 7129

Katılımlar: 13 39 81 81 7402

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 25,21 22,72 15,94

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,92 3,04 2,22

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,19 1,62 1,47

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,58 1,94 1,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,02 3,67 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,71 10,27 7,74

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 14,69 14,92 8,12

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,69 2,19 1,23

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 17,38 17,11 9,34

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,63 1,84 0,79

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,88 2,20 1,09

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,25 1,13 0,48

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 6,77 5,17 2,36

Toplam: 120 63 27 56,25 47 59,08 55,27 35,38

TYT Türkçe ABEEDCBdDeACEBDdCBAAc EDBa EDAb bdCEdeD 

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal E DDAC Dd cddeaCEEbC     

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik BeE cC EDAB EC  BEACB   d     EB  B     

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

TYT Fen  DDAeeEAEbB Ee aAbEe

Cevap Anahtarı B CDDABCEAECBCEDCBADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 3 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 11 6 65
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 14 2 58
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 3 0 50
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
OPTİK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRAA 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
418,268 241,700 1 1 10 10 139

Puanı Hesaplanan: 39 81 81 7129

Katılımlar: 13 39 81 81 7402

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 25,21 22,72 15,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,92 3,04 2,22

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,19 1,62 1,47

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,58 1,94 1,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 3,67 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,71 10,27 7,74

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 14,69 14,92 8,12

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,69 2,19 1,23

TYT Matematik 40 33 6 31,50 79 17,38 17,11 9,34

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,63 1,84 0,79

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,88 2,20 1,09

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,25 1,13 0,48

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 6,77 5,17 2,36

Toplam: 120 98 21 92,75 77 59,08 55,27 35,38

TYT Türkçe EEABcEDCACDCDeEBeACBEDcCCEBCDADACECBDEeB

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal DaCEbaCEDAacCDEDEECC     

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik ECBdeaDC DDACeECACBEABBDCEbADBACeEEBBBCB

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

TYT Fen DDCECBdBbEAEDeBEeCDb

Cevap Anahtarı A DDCECBABCEAEDCBEBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 14 3 82
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 19 4 79
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 6 0 100
ÜÇGENLER 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
OPTİK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR KOÇ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
411,330 241,700 2 2 13 13 177

Puanı Hesaplanan: 39 81 81 7129

Katılımlar: 13 39 81 81 7402

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 25,21 22,72 15,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,92 3,04 2,22

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,19 1,62 1,47

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,58 1,94 1,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 3,67 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,71 10,27 7,74

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 14,69 14,92 8,12

Geometri 10 6 2 5,50 55 2,69 2,19 1,23

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 17,38 17,11 9,34

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,63 1,84 0,79

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,88 2,20 1,09

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,25 1,13 0,48

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 6,77 5,17 2,36

Toplam: 120 95 18 90,50 75 59,08 55,27 35,38

TYT Türkçe ABEEDCBEDCACEBDBCBAAcCEDBCCEDADACBdEeeDE

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal ECDDbeaDc AaEebCEEDC     

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik BAECDC EDA DECCDBEACBDAdAACEaD dCABBCB a

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

TYT Fen  DDABCEAEeBaED BbDEB

Cevap Anahtarı B CDDABCEAECBCEDCBADEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 13 4 76
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 21 1 88
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100
VERİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 4 1 67
ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
OPTİK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NUR K 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,098 241,700 10 27 63 63 2062

Puanı Hesaplanan: 39 81 81 7129

Katılımlar: 13 39 81 81 7402

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 25,21 22,72 15,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,92 3,04 2,22

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,19 1,62 1,47

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,58 1,94 1,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,02 3,67 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,71 10,27 7,74

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 14,69 14,92 8,12

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,69 2,19 1,23

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 17,38 17,11 9,34

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,63 1,84 0,79

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,88 2,20 1,09

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,25 1,13 0,48

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 6,77 5,17 2,36

Toplam: 120 54 27 47,25 39 59,08 55,27 35,38

TYT Türkçe ABcE CBaDCAbEBDcCBAAcaEeBCddDAb CBCaeBDc

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal ECaDcd    AaECbCEEDd     

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik BAECeC EDA DEC   cA    c                

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

TYT Fen CDDb dcA  B Eb B e  

Cevap Anahtarı B CDDABCEAECBCEDCBADEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 4 2 1 50
PARAGRAF YORUMU 17 13 4 76
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 12 3 50
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
OPTİK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEŞ K 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,655 241,700 12 36 78 78 4029

Puanı Hesaplanan: 39 81 81 7129

Katılımlar: 13 39 81 81 7402

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 25,21 22,72 15,94

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,92 3,04 2,22

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,19 1,62 1,47

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,58 1,94 1,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,02 3,67 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 9,71 10,27 7,74

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 14,69 14,92 8,12

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,69 2,19 1,23

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 17,38 17,11 9,34

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,63 1,84 0,79

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,88 2,20 1,09

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,25 1,13 0,48

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 6,77 5,17 2,36

Toplam: 120 35 23 29,25 24 59,08 55,27 35,38

TYT Türkçe EbAaBcDaACDaD EBAACeEDc C ddD eACECBDbeB

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal DabEd   D aAbaEDEE C     

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik   eb                                    

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

TYT Fen          cAE    eb  

Cevap Anahtarı A DDCECBABCEAEDCBEBCDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 17 13 4 76
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 2 40
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 0 2 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ERYILMAZ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,273 241,700 9 23 57 57 1706

Puanı Hesaplanan: 39 81 81 7129

Katılımlar: 13 39 81 81 7402

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 25,21 22,72 15,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,92 3,04 2,22

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,19 1,62 1,47

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,58 1,94 1,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,02 3,67 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 9,71 10,27 7,74

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 14,69 14,92 8,12

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,69 2,19 1,23

TYT Matematik 40 20 6 18,50 46 17,38 17,11 9,34

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,63 1,84 0,79

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,88 2,20 1,09

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,25 1,13 0,48

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 6,77 5,17 2,36

Toplam: 120 59 29 51,75 43 59,08 55,27 35,38

TYT Türkçe EaABBd CAac DeEBAAeBEDcaCdc c DAdECeDEee

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal DDCEc C    ACDbDcE C     

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik ECBccE C DDACDECAC EAc c cA D  Ca   B   

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

TYT Fen b CEa dB  AE  c  CDb

Cevap Anahtarı A DDCECBABCEAEDCBEBCDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAFIN YAPISI 6 5 0 83
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 4 2 1 50
PARAGRAF YORUMU 17 9 8 53
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 2 40
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 16 4 67
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 1 0 17
ÜÇGENLER 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
OPTİK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
K C 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
400,223 241,700 3 4 19 19 245

Puanı Hesaplanan: 39 81 81 7129

Katılımlar: 13 39 81 81 7402

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,21 22,72 15,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,92 3,04 2,22

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,19 1,62 1,47

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,58 1,94 1,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 3,67 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,71 10,27 7,74

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 14,69 14,92 8,12

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,69 2,19 1,23

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 17,38 17,11 9,34

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,63 1,84 0,79

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,88 2,20 1,09

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,25 1,13 0,48

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 6,77 5,17 2,36

Toplam: 120 93 25 86,75 72 59,08 55,27 35,38

TYT Türkçe ABEEDCcEDCACEBDeCBAAACEDBCdEDAeAaBbEABDa

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal ECaDbCdDEccBECDCEEDC     

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik BAECeCBEDABDECCDBEACBDABAACEaDEBCABB c E

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

TYT Fen CeDbBdEAEbBeEaCabDae

Cevap Anahtarı B CDDABCEAECBCEDCBADEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 14 3 82
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 23 1 96
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100
VERİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 5 0 83
ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
OPTİK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN KAYAR 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
355,553 241,700 5 9 37 37 699

Puanı Hesaplanan: 39 81 81 7129

Katılımlar: 13 39 81 81 7402

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 25,21 22,72 15,94

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,92 3,04 2,22

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,19 1,62 1,47

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,58 1,94 1,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,02 3,67 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 9,71 10,27 7,74

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 14,69 14,92 8,12

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,69 2,19 1,23

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 17,38 17,11 9,34

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,63 1,84 0,79

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,88 2,20 1,09

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,25 1,13 0,48

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 6,77 5,17 2,36

Toplam: 120 76 16 72,00 60 59,08 55,27 35,38

TYT Türkçe ABEEDCBEDCACEBDeCdAAA dDeCCEDAD CBCEeBDE

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal ECDD d  Ecc E DCEED      

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik BcEC CBEDABeECCDBEACB ABA  E    aA  Cc E

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

TYT Fen   D    AEaB E C Aebe

Cevap Anahtarı B CDDABCEAECBCEDCBADEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 14 3 82
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 20 2 83
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 2 0 33
ÜÇGENLER 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RY 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,103 241,700 8 21 55 55 1616

Puanı Hesaplanan: 39 81 81 7129

Katılımlar: 13 39 81 81 7402

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,21 22,72 15,94

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,92 3,04 2,22

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,19 1,62 1,47

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,58 1,94 1,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 3,67 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 9,71 10,27 7,74

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 14,69 14,92 8,12

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,69 2,19 1,23

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 17,38 17,11 9,34

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,63 1,84 0,79

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,88 2,20 1,09

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,25 1,13 0,48

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 6,77 5,17 2,36

Toplam: 120 58 18 53,50 45 59,08 55,27 35,38

TYT Türkçe ABEaDCBEDCACEBDdCBAAcdEDB aEDADeCBCbeBDc

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal E  D e    AaEe CEEDC     

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik BAECcCaEDA ebCCDBE C       E            

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

TYT Fen  e    EA    E    D e

Cevap Anahtarı B CDDABCEAECBCEDCBADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAFIN YAPISI 6 3 2 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 14 3 82
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 14 4 58
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,783 241,700 4 8 34 34 535

Puanı Hesaplanan: 39 81 81 7129

Katılımlar: 13 39 81 81 7402

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 25,21 22,72 15,94

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,92 3,04 2,22

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,19 1,62 1,47

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,58 1,94 1,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 3,67 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 9,71 10,27 7,74

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 14,69 14,92 8,12

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,69 2,19 1,23

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 17,38 17,11 9,34

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,63 1,84 0,79

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,88 2,20 1,09

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,25 1,13 0,48

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 6,77 5,17 2,36

Toplam: 120 83 25 76,75 64 59,08 55,27 35,38

TYT Türkçe EEABcEDCACDCeeEBAACBEDAaCEBecbDACECBbcee

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal DeCE  eEDAa C  DEECC     

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik ECBA EeCeDDACDECACBEABB C e DBAC EEBBB c

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

TYT Fen DaCaeBABbEAEDeBb CbA

Cevap Anahtarı A DDCECBABCEAEDCBEBCDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 2 4 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 13 4 76
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 20 2 83
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 5 0 83
ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
OPTİK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN YÖRÜK 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,183 241,700 4 22 56 56 1664

Puanı Hesaplanan: 39 81 81 7129

Katılımlar: 5 39 81 81 7402

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 23,10 22,72 15,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,05 3,04 2,22

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,55 1,62 1,47

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,75 1,94 1,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,85 3,67 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,20 10,27 7,74

Matematik-1 30 20 9 17,75 59 16,20 14,92 8,12

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,70 2,19 1,23

TYT Matematik 40 22 10 19,50 49 17,90 17,11 9,34

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,45 1,84 0,79

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,50 2,20 1,09

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,50 1,13 0,48

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 3,45 5,17 2,36

Toplam: 120 63 42 52,50 44 56,65 55,27 35,38

TYT Türkçe AdEEbCBdDeeCdBbdadeAAeEDBCdEeADdCBaEAeDE

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal ECDDbCbDEAcBdeDCEEbC     

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik edECeCBdDABDECCeBEACBDABeA cdaE   B    c

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

TYT Fen abed eEcE   E  adD c

Cevap Anahtarı B CDDABCEAECBCEDCBADEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 17 11 6 65
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 19 5 79
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
VERİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 2 0 33
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
OPTİK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA GÜL AYÇİÇEK 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,320 241,700 5 33 74 74 3029

Puanı Hesaplanan: 39 81 81 7129

Katılımlar: 5 39 81 81 7402

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 23,10 22,72 15,94

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,05 3,04 2,22

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 2,55 1,62 1,47

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,75 1,94 1,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,85 3,67 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 12,20 10,27 7,74

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 16,20 14,92 8,12

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,70 2,19 1,23

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 17,90 17,11 9,34

Toplam: 120 42 21 36,75 31 56,65 55,27 35,38

TYT Türkçe a ABBE CAbD DcEBAACBaeA dEebc DACE  DEAe

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal DaCE  edbcBACDEDE bC     

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik ECBd E C   Ade C d E     c              

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 2 1 50
PARAGRAF YORUMU 17 11 4 65
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 1 60
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 4 33
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN DEMİRCİ 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,780 241,700 2 15 48 48 1343

Puanı Hesaplanan: 39 81 81 7129

Katılımlar: 5 39 81 81 7402

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 23,10 22,72 15,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,05 3,04 2,22

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,55 1,62 1,47

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,75 1,94 1,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,85 3,67 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 12,20 10,27 7,74

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 16,20 14,92 8,12

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,70 2,19 1,23

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 17,90 17,11 9,34

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,45 1,84 0,79

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,50 2,20 1,09

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,50 1,13 0,48

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 3,45 5,17 2,36

Toplam: 120 65 26 58,50 49 56,65 55,27 35,38

TYT Türkçe EEAcBEDCAbDCDdEBAACBE ceCEBacADACEdBbced

Cevap Anahtarı A EEABBEDCACDCDBEBAACBEDACCEBCDADACECBDEAB

TYT Sosyal aDCEbaCbDAdcCDEDEECd     

Cevap Anahtarı A DDCEAECEDABACDEDEECCDBCAE

TYT Matematik ECBc E e DDACDECACBEA  D E              

Cevap Anahtarı A ECBABEDCBDDACDECACBEABBDCEAADBACCEEBBBCB

TYT Fen  DCa     EbE  BcdCDd

Cevap Anahtarı A DDCECBABCEAEDCBEBCDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 17 11 6 65
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 0 80
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 17 2 71
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR USLU 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,538 241,700 3 19 53 53 1504

Puanı Hesaplanan: 39 81 81 7129

Katılımlar: 5 39 81 81 7402

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 23,10 22,72 15,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,05 3,04 2,22

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,55 1,62 1,47

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,75 1,94 1,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 3,67 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,20 10,27 7,74

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 16,20 14,92 8,12

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,70 2,19 1,23

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 17,90 17,11 9,34

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,45 1,84 0,79

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,50 2,20 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,50 1,13 0,48

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 3,45 5,17 2,36

Toplam: 120 60 18 55,50 46 56,65 55,27 35,38

TYT Türkçe ABEbaCBaDCACEBD CaAAdCEDBedEDAD CBbEedaE

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal ECeDbCaDEAAaECaCEED      

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik BbECDC EDA D aC BE  B A     B E   B     

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

TYT Fen        A    E       

Cevap Anahtarı B CDDABCEAECBCEDCBADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 17 12 5 71
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 14 2 58
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 2 0 33
ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİGAMİ VİZYON 3. TYT DENEME 23240103

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÖZDEMİR 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
380,270 241,700 1 6 26 26 439

Puanı Hesaplanan: 39 81 81 7129

Katılımlar: 5 39 81 81 7402

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 23,10 22,72 15,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,05 3,04 2,22

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,55 1,62 1,47

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,75 1,94 1,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,67 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,20 10,27 7,74

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 16,20 14,92 8,12

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,70 2,19 1,23

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 17,90 17,11 9,34

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,45 1,84 0,79

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,50 2,20 1,09

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,50 1,13 0,48

TYT Fen 20 8 1 7,75 39 3,45 5,17 2,36

Toplam: 120 84 16 80,00 67 56,65 55,27 35,38

TYT Türkçe ABEEDCBEabACEBD CBAbceEDBedEDAD CBCEAeDE

Cevap Anahtarı B ABEEDCBEDCACEBDBCBAAACEDBCCEDADACBCEABDE

TYT Sosyal ECaDACEDEbAdECaCEEDC     

Cevap Anahtarı B ECDDACEDEAABECDCEEDCEACBD

TYT Matematik BAECDCaEDAB bCCDBEACBDABA CEB EBCAB   a 

Cevap Anahtarı B BAECDCBEDABDECCDBEACBDABAACEBDEBCABBCBCE

TYT Fen  eD    AE      BADEB

Cevap Anahtarı B CDDABCEAECBCEDCBADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 15 2 88
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60
SÖZCÜK TÜRLERİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 21 2 88
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 4 0 67
ÜÇGENLER 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
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