
OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YAYIN DENİZİ AYT TG 29 29 165 20537

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,1 4,9 6,83 4,3 3,1 3,56 9,3 4,4 8,17 7,5 6,0 6,00 29,2 18,4 24,56 209,730 231,520 214,420

Okul Ortalaması 12,3 5,2 11,03 6,0 4,2 4,91 11,1 2,8 10,40 8,8 3,9 7,78 38,2 16,2 34,12 241,740 257,580 249,040

KATILIMLAR

1 0 EREN YÖRÜK  MB 34 5 32,75 17 9 14,75 16 1 15,75 67 15 63,25 352,230 1 1 157 274,625 1 10 4636 353,980 1 1 117

2 0 KAĞAN AKCAN  M 29 7 27,25 28 11 25,25 57 18 52,50 349,494 1 2 174 208,151 4 18 11266 270,488 3 9 2666

3 0 OKAN  MB 39 1 38,75 11 0 11,00 5 0 5,00 55 1 54,75 339,631 2 3 250 222,251 4 16 9285 321,086 3 3 375

4 0 MUHARRE  MB 39 1 38,75 6 0 6,00 10 0 10,00 55 1 54,75 323,034 3 4 478 236,011 3 15 7742 332,106 2 2 226

5 0 ZEHRA AYNA  M 25 13 21,75 21 7 19,25 3 3 2,25 49 23 43,25 305,335 2 5 823 205,790 7 23 11643 250,825 6 15 4621

6 0 AYŞE H TETİK  M 28 10 25,50 14 6 12,50 3 8 1,00 45 24 39,00 296,670 3 6 1067 204,090 10 26 11939 261,305 5 14 3539

7 0 ÖMER ÖZDEMİR  MB 30 7 28,25 11 7 9,25 41 14 37,50 286,428 4 7 1441 246,665 2 13 6770 309,553 4 4 606

8 0 SÜMEY*  DALLI  M 29 11 26,25 2 11 -0,75 0 1 -0,25 31 23 25,25 267,986 4 8 2361 205,301 8 24 11734 265,463 4 12 3132

9 0 HAVVANUR SAOTAY  M 19 16 15,00 16 15 12,25 3 2 2,50 38 33 29,75 260,635 5 9 2799 204,943 9 25 11798 228,488 7 19 7473

10 0 FATMA GÜL AYÇİÇEK  MB 23 10 20,50 15 12 12,00 5 0 5,00 43 22 37,50 258,473 5 10 2961 192,885 6 27 14024 234,828 5 17 6581

11 0 ÖZGE SEKMEN  MB 20 19 15,25 14 17 9,75 4 0 4,00 38 36 29,00 252,273 6 11 3377 206,613 5 22 11512 231,623 6 18 6998

12 0 MELİKE KOCABAŞ  M 15 20 10,00 10 10 7,50 25 30 17,50 241,204 6 13 4242 208,151 4 18 11266 216,398 9 22 9303

13 0 EMİRHAN ÖZÇELİK  M 4 6 2,50 6 5 4,75 10 11 7,25 210,364 9 20 9075 208,151 4 18 11266 192,766 10 25 13353

14 0 JUDE BELLİNGHAM  M 13 14 9,50 13 19 8,25 1 3 0,25 27 36 18,00 206,768 10 21 9765 169,765 11 28 18454 177,773 11 28 15774

15 0 DERYA UYGUN  MB 11 12 8,00 2 11 -0,75 13 23 7,25 154,825 7 29 19293 150,410 7 29 20017 153,170 7 29 19036
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YAYIN DENİZİ AYT TG 29 29 165 20537

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,1 4,9 6,83 4,3 3,1 3,56 9,3 4,4 8,17 7,5 6,0 6,00 29,2 18,4 24,56 209,730 231,520 214,420

Okul Ortalaması 12,3 5,2 11,03 6,0 4,2 4,91 11,1 2,8 10,40 8,8 3,9 7,78 38,2 16,2 34,12 241,740 257,580 249,040

KATILIMLAR

1 0 DİLARA DAĞISTANLI  M 27 1 26,75 29 4 28,00 56 5 54,75 225,398 8 15 6413 379,178 1 1 571 283,853 2 8 1699

2 0 KEMAL CEYHAN  MA 22 2 21,50 29 6 27,50 51 8 49,00 245,165 1 12 3890 375,525 1 2 643 290,390 1 5 1342

3 0 SENA BALI   27 2 26,50 26 13 22,75 53 15 49,25 217,120 1 18 7840 363,085 1 3 911 269,030 1 11 2795

4 0 SENA DURGUT  M 27 5 25,75 23 10 20,50 50 15 46,25 230,333 7 14 5565 360,898 2 4 965 284,083 1 7 1683

5 0 EBRAR KOÇ  MA 29 3 28,25 21 10 18,50 50 13 46,75 224,593 2 16 6527 355,640 2 5 1083 287,883 2 6 1464

6 0 İREM  MA 26 3 25,25 17 7 15,25 43 10 40,50 212,073 4 19 8747 350,995 3 6 1214 269,373 3 10 2770

7 0 BİRSU KARADAYI  MA 21 7 19,25 17 9 14,75 38 16 34,00 221,528 3 17 7048 319,890 4 7 2273 265,258 4 13 3151

8 0 SÜMEYYE  MA 22 6 20,50 27 9 24,75 49 15 45,25 187,881 6 25 13456 318,241 5 8 2344 224,901 6 20 7968

9 0 SEHER SAVAŞ  MA 23 1 22,75 20 4 19,00 43 5 41,75 192,035 5 24 12698 309,780 6 9 2711 236,145 5 16 6405

10 0 EREN YÖRÜK  MB 34 5 32,75 17 9 14,75 16 1 15,75 67 15 63,25 352,230 1 1 157 274,625 1 10 4636 353,980 1 1 117

11 0 SEVGİ SEVİNÇ  M 11 6 9,50 16 7 14,25 27 13 23,75 202,188 11 22 10661 271,493 3 11 4835 220,238 8 21 8684

12 0 SENA UYGUN   8 6 6,50 13 15 9,25 21 21 15,75 195,775 2 23 11957 253,630 2 12 6179 210,825 2 23 10232

13 0 ÖMER ÖZDEMİR  MB 30 7 28,25 11 7 9,25 41 14 37,50 286,428 4 7 1441 246,665 2 13 6770 309,553 4 4 606

14 0 REYYAN KAYAR  MA 9 0 9,00 11 8 9,00 20 8 18,00 187,881 6 25 13456 245,611 7 14 6858 209,611 7 24 10449

15 0 MUHARRE  MB 39 1 38,75 6 0 6,00 10 0 10,00 55 1 54,75 323,034 3 4 478 236,011 3 15 7742 332,106 2 2 226

16 0 OKAN  MB 39 1 38,75 11 0 11,00 5 0 5,00 55 1 54,75 339,631 2 3 250 222,251 4 16 9285 321,086 3 3 375

17 0 SERRA SARUHAN   8 8 6,00 4 7 2,25 12 15 8,25 175,275 4 28 15707 213,835 3 17 10396 186,150 3 26 14480

18 0 ÖZGE SEKMEN  MB 20 19 15,25 14 17 9,75 4 0 4,00 38 36 29,00 252,273 6 11 3377 206,613 5 22 11512 231,623 6 18 6998

19 0 ZEHRA AYNA  M 25 13 21,75 21 7 19,25 3 3 2,25 49 23 43,25 305,335 2 5 823 205,790 7 23 11643 250,825 6 15 4621

20 0 SÜMEY*  DALLI  M 29 11 26,25 2 11 -0,75 0 1 -0,25 31 23 25,25 267,986 4 8 2361 205,301 8 24 11734 265,463 4 12 3132

21 0 HAVVANUR SAOTAY  M 19 16 15,00 16 15 12,25 3 2 2,50 38 33 29,75 260,635 5 9 2799 204,943 9 25 11798 228,488 7 19 7473

22 0 AYŞE H TETİK  M 28 10 25,50 14 6 12,50 3 8 1,00 45 24 39,00 296,670 3 6 1067 204,090 10 26 11939 261,305 5 14 3539

23 0 FATMA GÜL AYÇİÇEK  MB 23 10 20,50 15 12 12,00 5 0 5,00 43 22 37,50 258,473 5 10 2961 192,885 6 27 14024 234,828 5 17 6581

24 0 JUDE BELLİNGHAM  M 13 14 9,50 13 19 8,25 1 3 0,25 27 36 18,00 206,768 10 21 9765 169,765 11 28 18454 177,773 11 28 15774
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YAYIN DENİZİ AYT TG 29 29 165 20537

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,1 4,9 6,83 4,3 3,1 3,56 9,3 4,4 8,17 7,5 6,0 6,00 29,2 18,4 24,56 209,730 231,520 214,420

Okul Ortalaması 12,3 5,2 11,03 6,0 4,2 4,91 11,1 2,8 10,40 8,8 3,9 7,78 38,2 16,2 34,12 241,740 257,580 249,040

KATILIMLAR

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YAYIN DENİZİ AYT TG 29 29 165 20537

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,1 4,9 6,83 4,3 3,1 3,56 9,3 4,4 8,17 7,5 6,0 6,00 29,2 18,4 24,56 209,730 231,520 214,420

Okul Ortalaması 12,3 5,2 11,03 6,0 4,2 4,91 11,1 2,8 10,40 8,8 3,9 7,78 38,2 16,2 34,12 241,740 257,580 249,040

KATILIMLAR

1 0 EREN YÖRÜK  MB 34 5 32,75 17 9 14,75 16 1 15,75 67 15 63,25 352,230 1 1 157 274,625 1 10 4636 353,980 1 1 117

2 0 MUHARRE  MB 39 1 38,75 6 0 6,00 10 0 10,00 55 1 54,75 323,034 3 4 478 236,011 3 15 7742 332,106 2 2 226

3 0 OKAN  MB 39 1 38,75 11 0 11,00 5 0 5,00 55 1 54,75 339,631 2 3 250 222,251 4 16 9285 321,086 3 3 375

4 0 ÖMER ÖZDEMİR  MB 30 7 28,25 11 7 9,25 41 14 37,50 286,428 4 7 1441 246,665 2 13 6770 309,553 4 4 606

5 0 KEMAL CEYHAN  MA 22 2 21,50 29 6 27,50 51 8 49,00 245,165 1 12 3890 375,525 1 2 643 290,390 1 5 1342

6 0 EBRAR KOÇ  MA 29 3 28,25 21 10 18,50 50 13 46,75 224,593 2 16 6527 355,640 2 5 1083 287,883 2 6 1464

7 0 SENA DURGUT  M 27 5 25,75 23 10 20,50 50 15 46,25 230,333 7 14 5565 360,898 2 4 965 284,083 1 7 1683

8 0 DİLARA DAĞISTANLI  M 27 1 26,75 29 4 28,00 56 5 54,75 225,398 8 15 6413 379,178 1 1 571 283,853 2 8 1699

9 0 KAĞAN AKCAN  M 29 7 27,25 28 11 25,25 57 18 52,50 349,494 1 2 174 208,151 4 18 11266 270,488 3 9 2666

10 0 İREM  MA 26 3 25,25 17 7 15,25 43 10 40,50 212,073 4 19 8747 350,995 3 6 1214 269,373 3 10 2770

11 0 SENA BALI   27 2 26,50 26 13 22,75 53 15 49,25 217,120 1 18 7840 363,085 1 3 911 269,030 1 11 2795

12 0 SÜMEY*  DALLI  M 29 11 26,25 2 11 -0,75 0 1 -0,25 31 23 25,25 267,986 4 8 2361 205,301 8 24 11734 265,463 4 12 3132

13 0 BİRSU KARADAYI  MA 21 7 19,25 17 9 14,75 38 16 34,00 221,528 3 17 7048 319,890 4 7 2273 265,258 4 13 3151

14 0 AYŞE H TETİK  M 28 10 25,50 14 6 12,50 3 8 1,00 45 24 39,00 296,670 3 6 1067 204,090 10 26 11939 261,305 5 14 3539

15 0 ZEHRA AYNA  M 25 13 21,75 21 7 19,25 3 3 2,25 49 23 43,25 305,335 2 5 823 205,790 7 23 11643 250,825 6 15 4621

16 0 SEHER SAVAŞ  MA 23 1 22,75 20 4 19,00 43 5 41,75 192,035 5 24 12698 309,780 6 9 2711 236,145 5 16 6405

17 0 FATMA GÜL AYÇİÇEK  MB 23 10 20,50 15 12 12,00 5 0 5,00 43 22 37,50 258,473 5 10 2961 192,885 6 27 14024 234,828 5 17 6581

18 0 ÖZGE SEKMEN  MB 20 19 15,25 14 17 9,75 4 0 4,00 38 36 29,00 252,273 6 11 3377 206,613 5 22 11512 231,623 6 18 6998

19 0 HAVVANUR SAOTAY  M 19 16 15,00 16 15 12,25 3 2 2,50 38 33 29,75 260,635 5 9 2799 204,943 9 25 11798 228,488 7 19 7473

20 0 SÜMEYYE  MA 22 6 20,50 27 9 24,75 49 15 45,25 187,881 6 25 13456 318,241 5 8 2344 224,901 6 20 7968

21 0 SEVGİ SEVİNÇ  M 11 6 9,50 16 7 14,25 27 13 23,75 202,188 11 22 10661 271,493 3 11 4835 220,238 8 21 8684

22 0 MELİKE KOCABAŞ  M 15 20 10,00 10 10 7,50 25 30 17,50 241,204 6 13 4242 208,151 4 18 11266 216,398 9 22 9303

23 0 SENA UYGUN   8 6 6,50 13 15 9,25 21 21 15,75 195,775 2 23 11957 253,630 2 12 6179 210,825 2 23 10232

24 0 REYYAN KAYAR  MA 9 0 9,00 11 8 9,00 20 8 18,00 187,881 6 25 13456 245,611 7 14 6858 209,611 7 24 10449

25 0 EMİRHAN ÖZÇELİK  M 4 6 2,50 6 5 4,75 10 11 7,25 210,364 9 20 9075 208,151 4 18 11266 192,766 10 25 13353

26 0 SERRA SARUHAN   8 8 6,00 4 7 2,25 12 15 8,25 175,275 4 28 15707 213,835 3 17 10396 186,150 3 26 14480

27 0 JUDE BELLİNGHAM  M 13 14 9,50 13 19 8,25 1 3 0,25 27 36 18,00 206,768 10 21 9765 169,765 11 28 18454 177,773 11 28 15774

28 0 DERYA UYGUN  MB 11 12 8,00 2 11 -0,75 13 23 7,25 154,825 7 29 19293 150,410 7 29 20017 153,170 7 29 19036

                                                1 / 2



OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YAYIN DENİZİ AYT TG 29 29 165 20537

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,1 4,9 6,83 4,3 3,1 3,56 9,3 4,4 8,17 7,5 6,0 6,00 29,2 18,4 24,56 209,730 231,520 214,420

Okul Ortalaması 12,3 5,2 11,03 6,0 4,2 4,91 11,1 2,8 10,40 8,8 3,9 7,78 38,2 16,2 34,12 241,740 257,580 249,040

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ AYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
187,881 209,730 3 25 25 114 13456

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

SAY
208,151 231,520 4 18 18 96 11266

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

EA
184,591 214,420 4 27 27 127 14724

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

Katılımlar: 4 29 29 165 20537

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 6 29,89 75

TYT Sosyal 20 14 4 13,08 65

TYT Matematik 40 18 4 17,22 43

TYT Fen 20 8 4 6,55 33

Toplam: 280 71 18 66,74 24 90,25 105,33 83,42

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ AYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
217,120 209,730 1 18 18 66 7840

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

SAY
363,085 231,520 1 3 3 7 911

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

EA
269,030 214,420 1 11 11 27 2795

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

Katılımlar: 4 29 29 165 20537

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88

TYT Fen 20 11 8 9,00 45

Matematik-2 31 20 2 19,50 63 7,81 8,67 6,58

Matematik-2 9 7 0 7,00 78 1,94 1,72 1,59

Matematik 40 27 2 26,50 66 9,75 10,40 8,17

Fizik 14 11 3 10,25 73 3,38 2,48 2,04

Kimya 13 8 4 7,00 54 2,69 2,53 1,69

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 2,50 2,77 2,27

Fen Bilimleri 40 26 13 22,75 57 8,56 7,78 6,00

Toplam: 280 150 37 140,75 50 90,25 105,33 83,42

Matematik BDBbDAEACCBBEDC eEC        BDBDB DEBEDB 

Cevap Anahtarı A BDBADAEACCBBEDCCBECBCEDAECCBDBDBCDEBEDBC

Fen Bilimleri DABDACBbEEdACeaBBcCECDDEc deBDEeBBcAbAeb

Cevap Anahtarı A DABDACBDEECACADBBBCECDDEBBECBDECBBEADABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 2 1 67
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 3 0 75
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 4 3 1 75
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ AYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA UYGUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
195,775 209,730 2 23 23 101 11957

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

SAY
253,630 231,520 2 12 12 51 6179

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

EA
210,825 214,420 2 23 23 90 10232

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

Katılımlar: 4 29 29 165 20537

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,50 79

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 23 0 23,00 58

TYT Fen 20 8 8 6,00 30

Matematik-2 31 8 6 6,50 21 7,81 8,67 6,58

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 1,94 1,72 1,59

Matematik 40 8 6 6,50 16 9,75 10,40 8,17

Fizik 14 4 3 3,25 23 3,38 2,48 2,04

Kimya 13 4 4 3,00 23 2,69 2,53 1,69

Biyoloji 13 5 8 3,00 23 2,50 2,77 2,27

Fen Bilimleri 40 13 15 9,25 23 8,56 7,78 6,00

Toplam: 280 99 39 89,25 32 90,25 105,33 83,42

Matematik BeBDEddDA  Da C   b e                   

Cevap Anahtarı B BABDEACDABEDCCCBCBCEBEECCDABBDCDEBEDBCDB

Fen Bilimleri  Be B  ceAC   BaCdbD aB    BDEedBdAebdbe

Cevap Anahtarı B ABCDBDEECACADABBCECDDDBBBEEBDECBBEAADBDC
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 2 1 67
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 4 1 0 25
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 2 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ AYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA SARUHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
175,275 209,730 4 28 28 136 15707

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

SAY
213,835 231,520 3 17 17 87 10396

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

EA
186,150 214,420 3 26 26 125 14480

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

Katılımlar: 4 29 29 165 20537

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 10 27,50 69

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

TYT Matematik 40 19 10 16,50 41

TYT Fen 20 3 8 1,00 5

Matematik-2 31 7 7 5,25 17 7,81 8,67 6,58

Matematik-2 9 1 1 0,75 8 1,94 1,72 1,59

Matematik 40 8 8 6,00 15 9,75 10,40 8,17

Fizik 14 1 4 0,00 0 3,38 2,48 2,04

Kimya 13 1 1 0,75 6 2,69 2,53 1,69

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 2,50 2,77 2,27

Fen Bilimleri 40 4 7 2,25 6 8,56 7,78 6,00

Toplam: 280 76 47 64,25 23 90,25 105,33 83,42

Matematik B BcDdEAC       a b b   a   aB  C a     

Cevap Anahtarı A BDBADAEACCBBEDCCBECBCEDAECCBDBDBCDEBEDBC

Fen Bilimleri   Bb  e   ec  aB           baD   B      

Cevap Anahtarı A DABDACBDEECACADBBBCECDDEBBECBDECBBEADABD
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 2 1 67
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 4 1 1 25
ANALİTİK GEOMETRİ 4 1 0 25
ÇEMBER VE DAİRE 3 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 4 1 1 25
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 2 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ AYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE H TETİK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
296,670 209,730 3 6 6 13 1067

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

SAY
204,090 231,520 10 26 26 108 11939

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

EA
261,305 214,420 5 14 14 34 3539

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

Katılımlar: 11 29 29 165 20537

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26

TYT Fen 20 1 4 0,00 0

Türkçe 6 6 0 6,00 100 2,82 2,19 1,33

Edebiyat 18 9 8 7,00 39 4,20 4,02 2,22

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 3,25 3,03 2,12

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 2,25 1,79 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 10 25,50 64 12,52 11,03 6,83

Tarih-2 11 5 3 4,25 39 2,80 1,61 1,19

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 2,57 1,35 0,95

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,07 0,49 0,32

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,27 0,28 0,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 1,45 0,97 0,75

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,21 0,00

Sosyal-2 40 14 6 12,50 31 8,16 4,91 3,56

Matematik-2 31 3 8 1,00 3 4,93 8,67 6,58

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 1,16 1,72 1,59

Matematik 40 3 8 1,00 3 6,09 10,40 8,17

Toplam: 280 110 38 100,50 36 101,86 105,33 83,42

Edebiyat-Sosyal-1 CEDABAaDEbEbAbabc DBCEAdCCAacAEBABCD DED

Cevap Anahtarı B CEDABADDEAECAECCDCDBCEAECCADEAEBABCDEDED

Sosyal-2 aE  EBEDc dBCBaE DBAd                bCC      

Cevap Anahtarı B CEAAEBEDEDBBCBCEEDBACBBAEBCEBDDDECACCDCCDACECE

Matematik  bBbEdd         b eEaa                  

Cevap Anahtarı B BABDEACDABEDCCCBCBCEBEECCDABBDCDEBEDBCDB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 6 3 2 50
HALK EDEBİYATI 2 0 2 0
DİVAN EDEBİYATI 4 2 2 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 1 1 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 2 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 3 3 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 2 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 4 2 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 3 2 0 67
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 2 0
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ AYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA DAĞISTANLI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
225,398 209,730 8 15 15 55 6413

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

SAY
379,178 231,520 1 1 1 2 571

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

EA
283,853 214,420 2 8 8 23 1699

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

Katılımlar: 11 29 29 165 20537

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 31 22 1 21,75 70 4,93 8,67 6,58

Matematik-2 9 5 0 5,00 56 1,16 1,72 1,59

Matematik 40 27 1 26,75 67 6,09 10,40 8,17

Fizik 14 12 1 11,75 84 1,95 2,48 2,04

Kimya 13 8 2 7,50 58 1,55 2,53 1,69

Biyoloji 13 9 1 8,75 67 2,20 2,77 2,27

Fen Bilimleri 40 29 4 28,00 70 5,70 7,78 6,00

Toplam: 280 158 18 153,50 55 101,86 105,33 83,42

Matematik BABDEACDbBEDCC BC C BEE   AB D DEB  B D 

Cevap Anahtarı B BABDEACDABEDCCCBCBCEBEECCDABBDCDEBEDBCDB

Fen Bilimleri AdCDB EECACADABBCdCDcDB   EBDECBBEe D  C

Cevap Anahtarı B ABCDBDEECACADABBCECDDDBBBEEBDECBBEAADBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 3 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 3 0 75
ANALİTİK GEOMETRİ 4 2 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
KUVVET VE HAREKET 4 2 1 50
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 1 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ AYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN ÖZÇELİK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
210,364 209,730 9 20 20 78 9075

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

SAY
208,151 231,520 4 18 18 96 11266

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

EA
192,766 214,420 10 25 25 117 13353

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

Katılımlar: 11 29 29 165 20537

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 6 29,89 75

TYT Sosyal 20 14 4 13,08 65

TYT Matematik 40 18 4 17,22 43

TYT Fen 20 8 4 6,55 33

Türkçe 6 0 0 0,00 0 2,82 2,19 1,33

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 4,20 4,02 2,22

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 3,25 3,03 2,12

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 2,25 1,79 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 6 2,50 6 12,52 11,03 6,83

Tarih-2 11 6 5 4,75 43 2,80 1,61 1,19

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 2,57 1,35 0,95

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,07 0,49 0,32

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,27 0,28 0,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,45 0,97 0,75

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,21 0,00

Sosyal-2 40 6 5 4,75 12 8,16 4,91 3,56

Toplam: 280 81 29 73,99 26 101,86 105,33 83,42

Edebiyat-Sosyal-1                         BedaCADcdd      

Cevap Anahtarı A DECBDAECADEACAECCEDCEBDABABCCADEAEEDCDED

Sosyal-2 EcdCacdEBED                                   

Cevap Anahtarı A EDBCEAAEBEDBCBBCECDEBAEABEBCDBDCDECCACCDDACECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 6 0 0 0
HALK EDEBİYATI 2 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 4 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 1 1 50
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 3 0 3 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 1 1 50
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 2 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 4 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 3 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ AYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVANUR SAOTAY 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
260,635 209,730 5 9 9 25 2799

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

SAY
204,943 231,520 9 25 25 107 11798

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

EA
228,488 214,420 7 19 19 66 7473

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

Katılımlar: 11 29 29 165 20537

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 13 23,75 59

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31

TYT Fen 20 5 2 4,50 23

Türkçe 6 6 0 6,00 100 2,82 2,19 1,33

Edebiyat 18 6 8 4,00 22 4,20 4,02 2,22

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 3,25 3,03 2,12

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,25 1,79 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 16 15,00 38 12,52 11,03 6,83

Tarih-2 11 4 6 2,50 23 2,80 1,61 1,19

Coğrafya-2 11 5 4 4,00 36 2,57 1,35 0,95

Felsefe 6 2 2 1,50 25 1,07 0,49 0,32

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 0,27 0,28 0,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 1,45 0,97 0,75

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,21 0,00

Sosyal-2 40 16 15 12,25 31 8,16 4,91 3,56

Matematik-2 31 3 2 2,50 8 4,93 8,67 6,58

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 1,16 1,72 1,59

Matematik 40 3 2 2,50 6 6,09 10,40 8,17

Toplam: 280 102 56 88,00 31 101,86 105,33 83,42

Edebiyat-Sosyal-1 CEDABAea AEC b CD bcaEbcCb cEeaeAdecEDED

Cevap Anahtarı B CEDABADDEAECAECCDCDBCEAECCADEAEBABCDEDED

Sosyal-2 aaceE EDcDd bBCE DBedca  BbE  D  CbaCDCd      

Cevap Anahtarı B CEAAEBEDEDBBCBCEEDBACBBAEBCEBDDDECACCDCCDACECE

Matematik BAcc   D                                

Cevap Anahtarı B BABDEACDABEDCCCBCBCEBEECCDABBDCDEBEDBCDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 6 2 2 33
HALK EDEBİYATI 2 1 1 50
DİVAN EDEBİYATI 4 1 1 25
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 2 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 1 1 50
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 3 1 2 33
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 0 2 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 1 0 50
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 4 1 3 25
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 3 1 0 33
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 1 0 100
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
MANTIK VE DİL 1 1 0 100
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 3 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ AYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
JUDE BELLİNGHAM 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
206,768 209,730 10 21 21 85 9765

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

SAY
169,765 231,520 11 28 28 151 18454

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

EA
177,773 214,420 11 28 28 133 15774

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

Katılımlar: 11 29 29 165 20537

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,00 50

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9

TYT Fen 20 6 4 5,00 25

Türkçe 6 3 2 2,50 42 2,82 2,19 1,33

Edebiyat 18 2 6 0,50 3 4,20 4,02 2,22

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 3,25 3,03 2,12

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,25 1,79 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 14 9,50 24 12,52 11,03 6,83

Tarih-2 11 4 3 3,25 30 2,80 1,61 1,19

Coğrafya-2 11 3 8 1,00 9 2,57 1,35 0,95

Felsefe 6 2 2 1,50 25 1,07 0,49 0,32

Felsefe Grubu 6 1 3 0,25 4 0,27 0,28 0,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 1,45 0,97 0,75

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,21 0,00

Sosyal-2 40 13 19 8,25 21 8,16 4,91 3,56

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 1,95 2,48 2,04

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,55 2,53 1,69

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 2,20 2,77 2,27

Fen Bilimleri 40 1 3 0,25 1 5,70 7,78 6,00

Toplam: 280 69 60 54,00 19 101,86 105,33 83,42

Edebiyat-Sosyal-1 D CBcbcb   Ae b a    Bb BAd C aEdEcDCbbD

Cevap Anahtarı A DECBDAECADEACAECCEDCEBDABABCCADEAEEDCDED

Sosyal-2 cDd  e E EDBdcadEdDcddb  EBaDd  acCCAdbe      

Cevap Anahtarı A EDBCEAAEBEDBCBBCECDEBAEABEBCDBDCDECCACCDDACECE

Fen Bilimleri          c                  a    B  c   

Cevap Anahtarı A DABDACBDEECACADBBBCECDDEBBECBDECBBEADABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 6 0 3 0
HALK EDEBİYATI 2 1 1 50
DİVAN EDEBİYATI 4 0 2 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 1 0 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 2 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 3 1 1 33
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 1 0 50
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 4 1 3 25
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 3 1 2 33
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 1 0 100
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 1 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 4 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ AYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN AKCAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
349,494 209,730 1 2 2 2 174

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

SAY
208,151 231,520 4 18 18 96 11266

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

EA
270,488 214,420 3 9 9 24 2666

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

Katılımlar: 11 29 29 165 20537

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 6 29,89 75

TYT Sosyal 20 14 4 13,08 65

TYT Matematik 40 18 4 17,22 43

TYT Fen 20 8 4 6,55 33

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,82 2,19 1,33

Edebiyat 18 11 3 10,25 57 4,20 4,02 2,22

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 3,25 3,03 2,12

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 2,25 1,79 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 7 27,25 68 12,52 11,03 6,83

Tarih-2 11 10 1 9,75 89 2,80 1,61 1,19

Coğrafya-2 11 7 4 6,00 55 2,57 1,35 0,95

Felsefe 6 5 1 4,75 79 1,07 0,49 0,32

Felsefe Grubu 6 0 5 -1,25 -21 0,27 0,28 0,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 1,45 0,97 0,75

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,21 0,00

Sosyal-2 40 28 11 25,25 63 8,16 4,91 3,56

Toplam: 280 128 36 119,24 43 101,86 105,33 83,42

Edebiyat-Sosyal-1 CcDABA D AEC cCCD bBCbAECCeDEAceABCDEDED

Cevap Anahtarı B CEDABADDEAECAECCDCDBCEAECCADEAEBABCDEDED

Sosyal-2 CEAAEBEDEcBdCeCEcDBAdBBAEBbEdbbe aACCDCC      

Cevap Anahtarı B CEAAEBEDEDBBCBCEEDBACBBAEBCEBDDDECACCDCCDACECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 6 2 1 33
HALK EDEBİYATI 2 1 1 50
DİVAN EDEBİYATI 4 3 0 75
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 2 0 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 1 1 50
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 3 2 1 67
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 2 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 2 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 4 3 1 75
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 3 1 2 33
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 1 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 1 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 1 0
MANTIK VE DİL 1 0 1 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ AYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE KOCABAŞ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
241,204 209,730 6 13 13 41 4242

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

SAY
208,151 231,520 4 18 18 96 11266

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

EA
216,398 214,420 9 22 22 83 9303

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

Katılımlar: 11 29 29 165 20537

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 6 29,89 75

TYT Sosyal 20 14 4 13,08 65

TYT Matematik 40 18 4 17,22 43

TYT Fen 20 8 4 6,55 33

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,82 2,19 1,33

Edebiyat 18 4 9 1,75 10 4,20 4,02 2,22

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,25 3,03 2,12

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 2,25 1,79 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 20 10,00 25 12,52 11,03 6,83

Tarih-2 11 4 7 2,25 20 2,80 1,61 1,19

Coğrafya-2 11 6 3 5,25 48 2,57 1,35 0,95

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,07 0,49 0,32

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,27 0,28 0,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,45 0,97 0,75

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,21 0,00

Sosyal-2 40 10 10 7,50 19 8,16 4,91 3,56

Toplam: 280 96 48 84,24 30 101,86 105,33 83,42

Edebiyat-Sosyal-1 CdaABA aEeEdb becC dC e CCAcEdEeddeabDEe

Cevap Anahtarı B CEDABADDEAECAECCDCDBCEAECCADEAEBABCDEDED

Sosyal-2 aaebEBEDccdBCBbaEDBd                          

Cevap Anahtarı B CEAAEBEDEDBBCBCEEDBACBBAEBCEBDDDECACCDCCDACECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 6 2 1 33
HALK EDEBİYATI 2 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 4 1 3 25
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 1 1 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 2 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 3 2 1 67
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 2 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 0 2 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 2 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 4 1 1 25
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 3 3 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ AYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA DURGUT 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
230,333 209,730 7 14 14 44 5565

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

SAY
360,898 231,520 2 4 4 9 965

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

EA
284,083 214,420 1 7 7 22 1683

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

Katılımlar: 11 29 29 165 20537

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 5 32,75 82

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92

TYT Fen 20 17 2 16,50 83

Matematik-2 31 21 4 20,00 65 4,93 8,67 6,58

Matematik-2 9 6 1 5,75 64 1,16 1,72 1,59

Matematik 40 27 5 25,75 64 6,09 10,40 8,17

Fizik 14 5 5 3,75 27 1,95 2,48 2,04

Kimya 13 9 2 8,50 65 1,55 2,53 1,69

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 2,20 2,77 2,27

Fen Bilimleri 40 23 10 20,50 51 5,70 7,78 6,00

Toplam: 280 155 24 149,00 53 101,86 105,33 83,42

Matematik BDBbDAEdCCBBaDC aECBCED     DBDB DdB DBC

Cevap Anahtarı A BDBADAEACCBBEDCCBECBCEDAECCBDBDBCDEBEDBC

Fen Bilimleri  dBDA  DaEbb eaBBBCECDDEe  eBDEeBBEA AeD

Cevap Anahtarı A DABDACBDEECACADBBBCECDDEBBECBDECBBEADABD
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 2 1 67
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 1 50
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 4 0 100
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 3 0 75
ANALİTİK GEOMETRİ 4 3 0 75
ÇEMBER VE DAİRE 3 1 1 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 4 3 1 75
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 2 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ AYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ SEVİNÇ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
202,188 209,730 11 22 22 94 10661

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

SAY
271,493 231,520 3 11 11 44 4835

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

EA
220,238 214,420 8 21 21 78 8684

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

Katılımlar: 11 29 29 165 20537

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 5 32,75 82

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59

TYT Fen 20 5 2 4,50 23

Matematik-2 31 9 6 7,50 24 4,93 8,67 6,58

Matematik-2 9 2 0 2,00 22 1,16 1,72 1,59

Matematik 40 11 6 9,50 24 6,09 10,40 8,17

Fizik 14 7 2 6,50 46 1,95 2,48 2,04

Kimya 13 2 4 1,00 8 1,55 2,53 1,69

Biyoloji 13 7 1 6,75 52 2,20 2,77 2,27

Fen Bilimleri 40 16 7 14,25 36 5,70 7,78 6,00

Toplam: 280 108 21 102,75 37 101,86 105,33 83,42

Matematik Be  DbEdC  B  e a C        BDBcB    E   

Cevap Anahtarı A BDBADAEACCBBEDCCBECBCEDAECCBDBDBCDEBEDBC

Fen Bilimleri D BD Ce EE eC DeB   a ea   CBDE BBaA    

Cevap Anahtarı A DABDACBDEECACADBBBCECDDEBBECBDECBBEADABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 1 0 33
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 3 1 75
ANALİTİK GEOMETRİ 4 1 0 25
ÇEMBER VE DAİRE 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 4 3 0 75
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ AYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEY*  DALLI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
267,986 209,730 4 8 8 24 2361

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

SAY
205,301 231,520 8 24 24 106 11734

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

EA
265,463 214,420 4 12 12 29 3132

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

Katılımlar: 11 29 29 165 20537

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 6 29,89 75

TYT Sosyal 20 14 4 13,08 65

TYT Matematik 40 18 4 17,22 43

TYT Fen 20 8 4 6,55 33

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,82 2,19 1,33

Edebiyat 18 14 4 13,00 72 4,20 4,02 2,22

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 3,25 3,03 2,12

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,25 1,79 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 11 26,25 66 12,52 11,03 6,83

Matematik-2 31 2 11 -0,75 -2 4,93 8,67 6,58

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 1,16 1,72 1,59

Matematik 40 2 11 -0,75 -2 6,09 10,40 8,17

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 1,95 2,48 2,04

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,55 2,53 1,69

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 2,20 2,77 2,27

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 5,70 7,78 6,00

Toplam: 280 102 41 91,99 33 101,86 105,33 83,42

Edebiyat-Sosyal-1 CdaABAaDEAECAdCCDabBCEAECCAaEAdBAdCebDED

Cevap Anahtarı B CEDABADDEAECAECCDCDBCEAECCADEAEBABCDEDED

Matematik  A bdbCc    e     bcc b      ab         

Cevap Anahtarı B BABDEACDABEDCCCBCBCEBEECCDABBDCDEBEDBCDB

Fen Bilimleri  a                                      

Cevap Anahtarı B ABCDBDEECACADABBCECDDDBBBEEBDECBBEAADBDC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 6 3 2 50
HALK EDEBİYATI 2 1 1 50
DİVAN EDEBİYATI 4 4 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 2 1 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 2 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 3 1 2 33
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 1 1 33
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 2 0
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 4 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 4 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ AYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA AYNA 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
305,335 209,730 2 5 5 10 823

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

SAY
205,790 231,520 7 23 23 105 11643

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

EA
250,825 214,420 6 15 15 41 4621

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

Katılımlar: 11 29 29 165 20537

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27

TYT Fen 20 3 5 1,75 9

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,82 2,19 1,33

Edebiyat 18 11 5 9,75 54 4,20 4,02 2,22

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,25 3,03 2,12

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,25 1,79 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 13 21,75 54 12,52 11,03 6,83

Tarih-2 11 5 4 4,00 36 2,80 1,61 1,19

Coğrafya-2 11 6 2 5,50 50 2,57 1,35 0,95

Felsefe 6 4 0 4,00 67 1,07 0,49 0,32

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 0,27 0,28 0,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 1,45 0,97 0,75

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,21 0,00

Sosyal-2 40 21 7 19,25 48 8,16 4,91 3,56

Matematik-2 31 3 3 2,25 7 4,93 8,67 6,58

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 1,16 1,72 1,59

Matematik 40 3 3 2,25 6 6,09 10,40 8,17

Toplam: 280 114 43 103,25 37 101,86 105,33 83,42

Edebiyat-Sosyal-1 DbCBDAcCADEeCAE CED cBbbeAdCbAaEAcdDCeED

Cevap Anahtarı A DECBDAECADEACAECCEDCEBDABABCCADEAEEDCDED

Sosyal-2  cBa eeEBEDBd dC  DEBA A EBCDB    CCA bD      

Cevap Anahtarı A EDBCEAAEBEDBCBBCECDEBAEABEBCDBDCDECCACCDDACECE

Matematik Becb    C    D                          

Cevap Anahtarı A BDBADAEACCBBEDCCBECBCEDAECCBDBDBCDEBEDBC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 6 4 2 67
HALK EDEBİYATI 2 1 1 50
DİVAN EDEBİYATI 4 3 0 75
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 1 1 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 1 1 50
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 3 1 2 33
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 0 2 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 2 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 4 1 1 25
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 3 2 1 67
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 1 0 100
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 1 0 100
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ AYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİRSU KARADAYI 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
221,528 209,730 3 17 17 62 7048

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

SAY
319,890 231,520 4 7 7 18 2273

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

EA
265,258 214,420 4 13 13 30 3151

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

Katılımlar: 7 29 29 165 20537

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 38 2 37,50 94

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 31 18 6 16,50 53 16,96 8,67 6,58

Matematik-2 9 3 1 2,75 31 3,96 1,72 1,59

Matematik 40 21 7 19,25 48 20,93 10,40 8,17

Fizik 14 3 4 2,00 14 5,29 2,48 2,04

Kimya 13 6 2 5,50 42 6,54 2,53 1,69

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 6,57 2,77 2,27

Fen Bilimleri 40 17 9 14,75 37 18,39 7,78 6,00

Toplam: 280 137 30 129,50 46 125,03 105,33 83,42

Matematik BbBDEACaABEDCCaBeB  ad     BBDCDE     Dc

Cevap Anahtarı B BABDEACDABEDCCCBCBCEBEECCDABBDCDEBEDBCDB

Fen Bilimleri dB D  dE eb   BcdECD DB    BDEeBBEAA  be

Cevap Anahtarı B ABCDBDEECACADABBCECDDDBBBEEBDECBBEAADBDC
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 1 2 33
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 2 0
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 2 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 4 2 1 50
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ AYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR KOÇ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
224,593 209,730 2 16 16 58 6527

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

SAY
355,640 231,520 2 5 5 11 1083

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

EA
287,883 214,420 2 6 6 21 1464

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

Katılımlar: 7 29 29 165 20537

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 34 1 33,75 84

TYT Fen 20 15 3 14,25 71

Matematik-2 31 24 2 23,50 76 16,96 8,67 6,58

Matematik-2 9 5 1 4,75 53 3,96 1,72 1,59

Matematik 40 29 3 28,25 71 20,93 10,40 8,17

Fizik 14 7 3 6,25 45 5,29 2,48 2,04

Kimya 13 5 4 4,00 31 6,54 2,53 1,69

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 6,57 2,77 2,27

Fen Bilimleri 40 21 10 18,50 46 18,39 7,78 6,00

Toplam: 280 151 25 144,75 52 125,03 105,33 83,42

Matematik B dADAEACCBBEDdCBECBCED    BDBDB DEB  Ba

Cevap Anahtarı A BDBADAEACCBBEDCCBECBCEDAECCBDBDBCDEBEDBC

Fen Bilimleri D BDdCc  EbAC eBBcCaC bE   eBDdCBBEADA b

Cevap Anahtarı A DABDACBDEECACADBBBCECDDEBBECBDECBBEADABD
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 2 1 67
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 4 0 100
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 3 0 75
ÇEMBER VE DAİRE 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 4 2 0 50
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 1 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ AYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
212,073 209,730 4 19 19 72 8747

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

SAY
350,995 231,520 3 6 6 12 1214

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

EA
269,373 214,420 3 10 10 26 2770

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

Katılımlar: 7 29 29 165 20537

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,50 79

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 31 1 30,75 77

TYT Fen 20 14 3 13,25 66

Matematik-2 31 22 2 21,50 69 16,96 8,67 6,58

Matematik-2 9 4 1 3,75 42 3,96 1,72 1,59

Matematik 40 26 3 25,25 63 20,93 10,40 8,17

Fizik 14 9 1 8,75 63 5,29 2,48 2,04

Kimya 13 7 0 7,00 54 6,54 2,53 1,69

Biyoloji 13 1 6 -0,50 -4 6,57 2,77 2,27

Fen Bilimleri 40 17 7 15,25 38 18,39 7,78 6,00

Toplam: 280 134 25 127,75 46 125,03 105,33 83,42

Matematik BABDbACDAB  CCCBCBC BEc    BBDC EB bB  B

Cevap Anahtarı B BABDEACDABEDCCCBCBCEBEECCDABBDCDEBEDBCDB

Fen Bilimleri eBCDBD ECA A   BCECDDD     eb eBc c    e

Cevap Anahtarı B ABCDBDEECACADABBCECDDDBBBEEBDECBBEAADBDC
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 3 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 2 0 50
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 4 3 0 75
ANALİTİK GEOMETRİ 4 3 0 75
ÇEMBER VE DAİRE 3 1 1 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 1 33
KUVVET VE HAREKET 4 3 0 75
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ AYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL CEYHAN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
245,165 209,730 1 12 12 37 3890

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

SAY
375,525 231,520 1 2 2 4 643

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

EA
290,390 214,420 1 5 5 18 1342

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

Katılımlar: 7 29 29 165 20537

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 38 2 37,50 94

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100

TYT Matematik 40 39 0 39,00 98

TYT Fen 20 19 0 19,00 95

Matematik-2 31 17 1 16,75 54 16,96 8,67 6,58

Matematik-2 9 5 1 4,75 53 3,96 1,72 1,59

Matematik 40 22 2 21,50 54 20,93 10,40 8,17

Fizik 14 6 4 5,00 36 5,29 2,48 2,04

Kimya 13 11 1 10,75 83 6,54 2,53 1,69

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 6,57 2,77 2,27

Fen Bilimleri 40 29 6 27,50 69 18,39 7,78 6,00

Toplam: 280 167 10 164,50 59 125,03 105,33 83,42

Matematik BABDEACDAB DC C CB  B        Db   dDBCDB

Cevap Anahtarı B BABDEACDABEDCCCBCBCEBEECCDABBDCDEBEDBCDB

Fen Bilimleri  aea D ECeCAD B CdCDDDBBBEEBDECBBEAcDBDC

Cevap Anahtarı B ABCDBDEECACADABBCECDDDBBBEEBDECBBEAADBDC
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 3 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 0 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 4 1 1 25
ÇEMBER VE DAİRE 3 1 1 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 0 33
KUVVET VE HAREKET 4 1 2 25
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 1 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ AYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN KAYAR 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
187,881 209,730 6 25 25 114 13456

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

SAY
245,611 231,520 7 14 14 57 6858

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

EA
209,611 214,420 7 24 24 93 10449

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

Katılımlar: 7 29 29 165 20537

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 6 29,89 75

TYT Sosyal 20 14 4 13,08 65

TYT Matematik 40 18 4 17,22 43

TYT Fen 20 8 4 6,55 33

Matematik-2 31 9 0 9,00 29 16,96 8,67 6,58

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 3,96 1,72 1,59

Matematik 40 9 0 9,00 23 20,93 10,40 8,17

Fizik 14 2 0 2,00 14 5,29 2,48 2,04

Kimya 13 3 4 2,00 15 6,54 2,53 1,69

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 6,57 2,77 2,27

Fen Bilimleri 40 11 8 9,00 23 18,39 7,78 6,00

Toplam: 280 91 26 84,74 30 125,03 105,33 83,42

Matematik BDBAD E      D             BD           

Cevap Anahtarı A BDBADAEACCBBEDCCBECBCEDAECCBDBDBCDEBEDBC

Fen Bilimleri   B      E    D B  dCeca   CaDEeBBEcb   

Cevap Anahtarı A DABDACBDEECACADBBBCECDDEBBECBDECBBEADABD
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 3 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 4 1 0 25
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 2 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ AYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER SAVAŞ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
192,035 209,730 5 24 24 106 12698

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

SAY
309,780 231,520 6 9 9 21 2711

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

EA
236,145 214,420 5 16 16 57 6405

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

Katılımlar: 7 29 29 165 20537

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51

TYT Fen 20 10 8 8,00 40

Matematik-2 31 17 0 17,00 55 16,96 8,67 6,58

Matematik-2 9 6 1 5,75 64 3,96 1,72 1,59

Matematik 40 23 1 22,75 57 20,93 10,40 8,17

Fizik 14 4 1 3,75 27 5,29 2,48 2,04

Kimya 13 8 1 7,75 60 6,54 2,53 1,69

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 6,57 2,77 2,27

Fen Bilimleri 40 20 4 19,00 48 18,39 7,78 6,00

Toplam: 280 119 28 112,00 40 125,03 105,33 83,42

Matematik B BADAEACCBBED             BDBDeC EBEDB 

Cevap Anahtarı A BDBADAEACCBBEDCCBECBCEDAECCBDBDBCDEBEDBC

Fen Bilimleri      CB  E  CeD BBCECaDE   eBDECBBE D  e

Cevap Anahtarı A DABDACBDEECACADBBBCECDDEBBECBDECBBEADABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 3 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 2 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 4 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 1 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ AYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
187,881 209,730 6 25 25 114 13456

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

SAY
318,241 231,520 5 8 8 20 2344

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

EA
224,901 214,420 6 20 20 72 7968

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

Katılımlar: 7 29 29 165 20537

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 6 29,89 75

TYT Sosyal 20 14 4 13,08 65

TYT Matematik 40 18 4 17,22 43

TYT Fen 20 8 4 6,55 33

Matematik-2 31 16 6 14,50 47 16,96 8,67 6,58

Matematik-2 9 6 0 6,00 67 3,96 1,72 1,59

Matematik 40 22 6 20,50 51 20,93 10,40 8,17

Fizik 14 10 3 9,25 66 5,29 2,48 2,04

Kimya 13 9 1 8,75 67 6,54 2,53 1,69

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 6,57 2,77 2,27

Fen Bilimleri 40 27 9 24,75 62 18,39 7,78 6,00

Toplam: 280 120 33 111,99 40 125,03 105,33 83,42

Matematik BABbEACDbBaDCCC a b BE     B DaDE   BCDB

Cevap Anahtarı B BABDEACDABEDCCCBCBCEBEECCDABBDCDEBEDBCDB

Fen Bilimleri dBCDcDEcCACA ABBCEC DDBe  EBDEeBBEAAbebe

Cevap Anahtarı B ABCDBDEECACADABBCECDDDBBBEEBDECBBEAADBDC
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 3 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 1 50
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 3 0 75
ANALİTİK GEOMETRİ 4 2 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 4 4 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 0 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 3 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ AYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA UYGUN 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
154,825 209,730 7 29 29 157 19293

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

SAY
150,410 231,520 7 29 29 161 20017

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

EA
153,170 214,420 7 29 29 155 19036

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

Katılımlar: 7 29 29 165 20537

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 13 8 11,00 28

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 3 1 2,75 46 4,64 2,19 1,33

Edebiyat 18 4 6 2,50 14 10,04 4,02 2,22

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 7,46 3,03 2,12

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 3,89 1,79 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 12 8,00 20 26,04 11,03 6,83

Tarih-2 11 1 7 -0,75 -7 2,29 1,61 1,19

Coğrafya-2 11 0 3 -0,75 -7 1,57 1,35 0,95

Felsefe 6 0 1 -0,25 -4 0,36 0,49 0,32

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,71 0,28 0,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,75 0,97 0,75

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,86 0,21 0,00

Sosyal-2 40 2 11 -0,75 -2 7,54 4,91 3,56

Toplam: 280 36 37 26,75 10 99,71 105,33 83,42

Edebiyat-Sosyal-1   eABA DbAEd  aaD  eb   bCAac E  d aE   

Cevap Anahtarı B CEDABADDEAECAECCDCDBCEAECCADEAEBABCDEDED

Sosyal-2 a e badDcc     bc  d     a     D              

Cevap Anahtarı B CEAAEBEDEDBBCBCEEDBACBBAEBCEBDDDECACCDCCDACECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 4 2 0 50
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 6 1 2 17
HALK EDEBİYATI 2 1 0 50
DİVAN EDEBİYATI 4 0 3 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 3 1 2 33
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 2 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 0 2 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 4 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 3 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ AYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN YÖRÜK 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
352,230 209,730 1 1 1 1 157

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

SAY
274,625 231,520 1 10 10 42 4636

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

EA
353,980 214,420 1 1 1 1 117

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

Katılımlar: 7 29 29 165 20537

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100

TYT Matematik 40 24 10 21,50 54

TYT Fen 20 11 2 10,50 53

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,64 2,19 1,33

Edebiyat 18 14 3 13,25 74 10,04 4,02 2,22

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 7,46 3,03 2,12

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,89 1,79 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 5 32,75 82 26,04 11,03 6,83

Tarih-2 11 6 4 5,00 45 2,29 1,61 1,19

Coğrafya-2 11 6 3 5,25 48 1,57 1,35 0,95

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,36 0,49 0,32

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 0,71 0,28 0,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 1,75 0,97 0,75

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,86 0,21 0,00

Sosyal-2 40 17 9 14,75 37 7,54 4,91 3,56

Matematik-2 31 16 0 16,00 52 6,75 8,67 6,58

Matematik-2 9 0 1 -0,25 -3 0,25 1,72 1,59

Matematik 40 16 1 15,75 39 7,00 10,40 8,17

Toplam: 280 156 33 147,75 53 99,71 105,33 83,42

Edebiyat-Sosyal-1 DECBDAECADEACbE CEDaEBDecABCCAaEAEEDCDED

Cevap Anahtarı A DECBDAECADEACAECCEDCEBDABABCCADEAEEDCDED

Sosyal-2 EDd aecEBEDB cBCcdDE A          a CCACCe      

Cevap Anahtarı A EDBCEAAEBEDBCBBCECDEBAEABEBCDBDCDECCACCDDACECE

Matematik BDBADAEACCBB DCCB                     a 

Cevap Anahtarı A BDBADAEACCBBEDCCBECBCEDAECCBDBDBCDEBEDBC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 6 6 0 100
HALK EDEBİYATI 2 2 0 100
DİVAN EDEBİYATI 4 2 1 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 2 1 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 1 1 50
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 3 3 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 2 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 2 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 4 1 2 25
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 3 3 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 3 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ AYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA GÜL AYÇİÇEK 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
258,473 209,730 5 10 10 26 2961

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

SAY
192,885 231,520 6 27 27 129 14024

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

EA
234,828 214,420 5 17 17 59 6581

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

Katılımlar: 7 29 29 165 20537

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 6 20,50 51

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19

TYT Fen 20 2 0 2,00 10

Türkçe 6 4 2 3,50 58 4,64 2,19 1,33

Edebiyat 18 8 5 6,75 38 10,04 4,02 2,22

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 7,46 3,03 2,12

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,89 1,79 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 10 20,50 51 26,04 11,03 6,83

Tarih-2 11 5 3 4,25 39 2,29 1,61 1,19

Coğrafya-2 11 3 6 1,50 14 1,57 1,35 0,95

Felsefe 6 1 2 0,50 8 0,36 0,49 0,32

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 0,71 0,28 0,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 1,75 0,97 0,75

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,86 0,21 0,00

Sosyal-2 40 15 12 12,00 30 7,54 4,91 3,56

Matematik-2 31 5 0 5,00 16 6,75 8,67 6,58

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,25 1,72 1,59

Matematik 40 5 0 5,00 13 7,00 10,40 8,17

Toplam: 280 89 35 80,25 29 99,71 105,33 83,42

Edebiyat-Sosyal-1 DbCeDA CAbdACA  aED  BebBeBCCADE EaD bED

Cevap Anahtarı A DECBDAECADEACAECCEDCEBDABABCCADEAEEDCDED

Sosyal-2 cDBe  AdB Ded BCc Dbad c E bDB    CC CdD      

Cevap Anahtarı A EDBCEAAEBEDBCBBCECDEBAEABEBCDBDCDECCACCDDACECE

Matematik B BAD   C                               

Cevap Anahtarı A BDBADAEACCBBEDCCBECBCEDAECCBDBDBCDEBEDBC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 6 2 3 33
HALK EDEBİYATI 2 1 0 50
DİVAN EDEBİYATI 4 2 1 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 1 0 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 1 1 50
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 3 3 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 1 1 50
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 1 1 50
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 4 1 2 25
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 3 2 1 67
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 1 0 100
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 1 0 100
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 3 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ AYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHARRE 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
323,034 209,730 3 4 4 7 478

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

SAY
236,011 231,520 3 15 15 65 7742

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

EA
332,106 214,420 2 2 2 3 226

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

Katılımlar: 7 29 29 165 20537

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 6 29,89 75

TYT Sosyal 20 14 4 13,08 65

TYT Matematik 40 18 4 17,22 43

TYT Fen 20 8 4 6,55 33

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,64 2,19 1,33

Edebiyat 18 17 1 16,75 93 10,04 4,02 2,22

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 7,46 3,03 2,12

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,89 1,79 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 39 1 38,75 97 26,04 11,03 6,83

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 2,29 1,61 1,19

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 1,57 1,35 0,95

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,36 0,49 0,32

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,71 0,28 0,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,75 0,97 0,75

Felsefe (Seçmeli) 6 6 0 6,00 100 0,86 0,21 0,00

Sosyal-2 40 6 0 6,00 15 7,54 4,91 3,56

Matematik-2 31 9 0 9,00 29 6,75 8,67 6,58

Matematik-2 9 1 0 1,00 11 0,25 1,72 1,59

Matematik 40 10 0 10,00 25 7,00 10,40 8,17

Toplam: 280 126 19 121,49 43 99,71 105,33 83,42

Edebiyat-Sosyal-1 CEDABADDEAECAECCDCDBCEAcCCADEAEBABCDEDED

Cevap Anahtarı B CEDABADDEAECAECCDCDBCEAECCADEAEBABCDEDED

Sosyal-2                                         DACECE

Cevap Anahtarı B CEAAEBEDEDBBCBCEEDBACBBAEBCEBDDDECACCDCCDACECE

Matematik    D  CDA  DCC        E    B           B

Cevap Anahtarı B BABDEACDABEDCCCBCBCEBEECCDABBDCDEBEDBCDB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 6 5 0 83
HALK EDEBİYATI 2 2 0 100
DİVAN EDEBİYATI 4 4 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 2 1 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 2 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 3 3 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 4 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 3 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 1 0 100
KLASİK MANTIK 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 1 0 33
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 0 50
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 1 0 25
ANALİTİK GEOMETRİ 4 1 0 25
ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ AYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OKAN 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
339,631 209,730 2 3 3 5 250

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

SAY
222,251 231,520 4 16 16 79 9285

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

EA
321,086 214,420 3 3 3 7 375

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

Katılımlar: 7 29 29 165 20537

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 6 29,89 75

TYT Sosyal 20 14 4 13,08 65

TYT Matematik 40 18 4 17,22 43

TYT Fen 20 8 4 6,55 33

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,64 2,19 1,33

Edebiyat 18 18 0 18,00 100 10,04 4,02 2,22

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 7,46 3,03 2,12

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,89 1,79 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 39 1 38,75 97 26,04 11,03 6,83

Tarih-2 11 6 0 6,00 55 2,29 1,61 1,19

Coğrafya-2 11 5 0 5,00 45 1,57 1,35 0,95

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,36 0,49 0,32

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,71 0,28 0,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,75 0,97 0,75

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,86 0,21 0,00

Sosyal-2 40 11 0 11,00 28 7,54 4,91 3,56

Matematik-2 31 5 0 5,00 16 6,75 8,67 6,58

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,25 1,72 1,59

Matematik 40 5 0 5,00 13 7,00 10,40 8,17

Toplam: 280 126 19 121,49 43 99,71 105,33 83,42

Edebiyat-Sosyal-1 DECBDAECADEACAECCEDCEBDABABCCADEAEEDCDEb

Cevap Anahtarı A DECBDAECADEACAECCEDCEBDABABCCADEAEEDCDED

Sosyal-2 EDBCEA       BBCEC                            

Cevap Anahtarı A EDBCEAAEBEDBCBBCECDEBAEABEBCDBDCDECCACCDDACECE

Matematik B             CCBE                      

Cevap Anahtarı A BDBADAEACCBBEDCCBECBCEDAECCBDBDBCDEBEDBC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 6 6 0 100
HALK EDEBİYATI 2 2 0 100
DİVAN EDEBİYATI 4 4 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 3 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 2 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 3 3 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 2 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 1 0 50
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 4 3 0 75
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 3 1 0 33
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ AYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÖZDEMİR 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
286,428 209,730 4 7 7 16 1441

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

SAY
246,665 231,520 2 13 13 55 6770

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

EA
309,553 214,420 4 4 4 13 606

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

Katılımlar: 7 29 29 165 20537

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 23 7 21,25 53

TYT Fen 20 7 4 6,00 30

Türkçe 6 6 0 6,00 100 4,64 2,19 1,33

Edebiyat 18 10 5 8,75 49 10,04 4,02 2,22

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 7,46 3,03 2,12

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,89 1,79 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 7 28,25 71 26,04 11,03 6,83

Matematik-2 31 10 7 8,25 27 6,75 8,67 6,58

Matematik-2 9 1 0 1,00 11 0,25 1,72 1,59

Matematik 40 11 7 9,25 23 7,00 10,40 8,17

Toplam: 280 123 33 114,75 41 99,71 105,33 83,42

Edebiyat-Sosyal-1 DECBDAECADEACAbbdE  d bABABCCAaEAEEDdDED

Cevap Anahtarı A DECBDAECADEACAECCEDCEBDABABCCADEAEEDCDED

Matematik BbBbDAEACbaB  b c       c   DB   D      

Cevap Anahtarı A BDBADAEACCBBEDCCBECBCEDAECCBDBDBCDEBEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 6 5 1 83
HALK EDEBİYATI 2 1 1 50
DİVAN EDEBİYATI 4 2 2 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 2 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 3 3 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 2 1 67
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 4 1 0 25
ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ AYT TG

KÜTAHYA / TAVŞANLI / TAVŞANLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGE SEKMEN 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
252,273 209,730 6 11 11 33 3377

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

SAY
206,613 231,520 5 22 22 102 11512

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

EA
231,623 214,420 6 18 18 64 6998

Puanı Hesaplanan: 29 29 165 20429

Katılımlar: 7 29 29 165 20537

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19

TYT Fen 20 5 5 3,75 19

Türkçe 6 3 3 2,25 38 4,64 2,19 1,33

Edebiyat 18 7 11 4,25 24 10,04 4,02 2,22

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 7,46 3,03 2,12

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,89 1,79 1,17

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 19 15,25 38 26,04 11,03 6,83

Tarih-2 11 3 6 1,50 14 2,29 1,61 1,19

Coğrafya-2 11 1 4 0,00 0 1,57 1,35 0,95

Felsefe 6 3 3 2,25 38 0,36 0,49 0,32

Felsefe Grubu 6 3 3 2,25 38 0,71 0,28 0,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 1,75 0,97 0,75

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,86 0,21 0,00

Sosyal-2 40 14 17 9,75 24 7,54 4,91 3,56

Matematik-2 31 4 0 4,00 13 6,75 8,67 6,58

Matematik-2 9 0 0 0,00 0 0,25 1,72 1,59

Matematik 40 4 0 4,00 10 7,00 10,40 8,17

Toplam: 280 100 58 85,50 31 99,71 105,33 83,42

Edebiyat-Sosyal-1 edeABAaDEAEbeEbCebbcbbbECCAaEAEBed aEDEc

Cevap Anahtarı B CEDABADDEAECAECCDCDBCEAECCADEAEBABCDEDED

Sosyal-2 Cac E bDcead    c cdC ddEBaEBbDDdb bCDCC      

Cevap Anahtarı B CEAAEBEDEDBBCBCEEDBACBBAEBCEBDDDECACCDCCDACECE

Matematik BA    CD                                

Cevap Anahtarı B BABDEACDABEDCCCBCBCEBEECCDABBDCDEBEDBCDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 6 3 2 50
HALK EDEBİYATI 2 2 0 100
DİVAN EDEBİYATI 4 0 4 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 1 2 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 1 1 50
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 3 2 1 67
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 2 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 2 1 0 50
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 1 0 50
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 4 1 0 25
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 3 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 1 0 100
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 1 0 100
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 1 0
MANTIK VE DİL 1 0 1 0
SEMBOLİK MANTIK 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 3 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
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